
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS 10.SINIF 2.DENEME 13 13 13 798

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,77 12,53 4,32 3,76 3,38 2,60 3,28 1,78 1,84 1,53 1,45 2,39 1,72 1,96 2,64 5,03 1,38 2,28 3,56 1,39 0,75 1,92 0,26 2,21 3,65 1,30 34,00 34,22 25,43 216,950

Okul Ortalaması 19,08 7,69 17,15 0,00 0,08 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 7,15 2,06 3,08 4,15 2,04 0,92 2,92 0,19 3,15 4,62 2,00 30,08 26,61 23,42 210,350

KATILIMLAR

1 0 HAMZA MAHİR ŞENC* 10 21 3 20,25 10 7 8,25 4 4 3,00 2 4 1,00 6 3 5,25 43 21 37,75 253,214 111

2 0 CEREN ERTAŞ 10 24 6 22,50 6 4 5,00 5 4 4,00 1 2 0,50 5 5 3,75 41 21 35,75 246,870 149

3 0 SELİN LAYIK 10 24 5 22,75 0 1 -0,25 3 9 0,75 6 4 5,00 1 0 1,00 3 4 2,00 37 23 31,25 233,300 230

4 0 ERAY YILMAZ 10A 22 7 20,25 2 3 1,25 4 4 3,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 30 24 24,00 211,612 425

5 0 BORA ÖZCANLI 10 18 8 16,00 5 9 2,75 3 6 1,50 1 3 0,25 4 5 2,75 31 31 23,25 209,990 436

6 0 BÜŞRA SART 10 16 2 15,50 6 7 4,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 26 13 22,75 208,492 451

7 0 VEYSEL KAĞAN KARANİ 10 14 12 11,00 5 9 2,75 6 4 5,00 2 6 0,50 4 4 3,00 31 35 22,25 207,794 463

8 0 TUĞBA AVŞAR 10 20 10 17,50 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 4 4 3,00 28 22 22,50 207,590 465

9 0 KEMAL EGE İBŞİR 10 22 8 20,00 4 16 0,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 2 8 0,00 32 43 21,25 203,328 498

10 0 BERFİN ARTUVAN 10 18 8 16,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 23 18 18,50 195,571 562

11 0 SENA KURT 10 14 10 11,50 3 4 2,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 7 0,25 25 27 18,25 195,555 563

12 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 10 20 10 17,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 7 0,25 25 34 16,50 189,284 617

13 0 SUDENAZ ALTINÖZ 10 15 11 12,25 1 8 -1,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 19 34 10,50 171,941 716
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS 10.SINIF 2.DENEME 13 13 13 798

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,0 9,8 12,53 11,1 10,3 8,57 2,6 5,0 1,38 5,2 9,1 2,96 34,0 34,2 25,44 216,950

Okul Ortalaması 19,1 7,7 17,15 0,0 0,1 -0,02 3,9 7,2 2,06 7,2 11,7 4,23 30,1 26,6 23,42 210,350

KATILIMLAR

1 0 HAMZA MAHİR ŞENC* 10 21 3 20,25 10 7 8,25 12 11 9,25 43 21 37,75 253,214 1 1 1 1 111

2 0 CEREN ERTAŞ 10 24 6 22,50 6 4 5,00 11 11 8,25 41 21 35,75 246,870 2 2 2 2 149

3 0 SELİN LAYIK 10 24 5 22,75 0 1 -0,25 3 9 0,75 10 8 8,00 37 23 31,25 233,300 3 3 3 3 230

4 0 ERAY YILMAZ 10A 22 7 20,25 2 3 1,25 6 14 2,50 30 24 24,00 211,612 1 4 4 4 425

5 0 BORA ÖZCANLI 10 18 8 16,00 5 9 2,75 8 14 4,50 31 31 23,25 209,990 4 5 5 5 436

6 0 BÜŞRA SART 10 16 2 15,50 6 7 4,25 4 4 3,00 26 13 22,75 208,492 5 6 6 6 451

7 0 VEYSEL KAĞAN KARANİ10 14 12 11,00 5 9 2,75 12 14 8,50 31 35 22,25 207,794 6 7 7 7 463

8 0 TUĞBA AVŞAR 10 20 10 17,50 0 3 -0,75 8 9 5,75 28 22 22,50 207,590 7 8 8 8 465

9 0 KEMAL EGE İBŞİR 10 22 8 20,00 4 16 0,00 6 19 1,25 32 43 21,25 203,328 8 9 9 9 498

10 0 BERFİN ARTUVAN 10 18 8 16,00 3 6 1,50 2 4 1,00 23 18 18,50 195,571 9 10 10 10 562

11 0 SENA KURT 10 14 10 11,50 3 4 2,00 8 13 4,75 25 27 18,25 195,555 10 11 11 11 563

12 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 10 20 10 17,50 2 8 0,00 3 16 -1,00 25 34 16,50 189,284 11 12 12 12 617

13 0 SUDENAZ ALTINÖZ 10 15 11 12,25 1 8 -1,00 3 15 -0,75 19 34 10,50 171,941 12 13 13 13 716

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
10 10A

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10 10A



ENS 10.SINIF 2.DENEME

195,571 70,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
BERFİN ARTUVAN 120 23 18 79 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 10 10 562 % 70,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız daEC EEAaEcEAEeBcdAc ECDE A DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız  B  e    D a    b  Be   d    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız         d    b   c      DB   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

ŞİİR 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 1 0 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 1 1 50

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 0 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 3 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 2 0 100

Bağlı Genler 1 0 0 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

209,990 54,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
BORA ÖZCANLI 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 5 5 436 % 54,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBEC   AdbeaA cBAAAcdECDEDAbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız    C   adDb       adb cCc E Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız eBBCdbb ab     a AcbAcd DaAEdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

ŞİİR 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 2 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 1 0 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 3 0 3 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Bağlı Genler 1 1 0 100

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

208,492 56,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
BÜŞRA SART 120 26 13 81 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 6 6 451 % 56,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 2 12 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız E  EBE EAE  BA ED E A   eeE BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız  e bCB        Da dA  dB ac  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız    ed                BAD  ae B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

ŞİİR 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 1 1 50

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 0 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 3 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Bağlı Genler 1 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

246,870 18,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
CEREN ERTAŞ 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 149 % 18,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBECaEEAaEBEAaDBcAAbCECDEaAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız aB C     DdD     b     C  E  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız eBBCEE eaa    adC   AebBDBAbee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

ŞİİR 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 1 0 50

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 1 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 3 0 75

Kaldırma Kuvveti 3 1 2 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 2 0 100

Bağlı Genler 1 1 0 100

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

189,284 77,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
ECRİN ÖMÜR ESİN 120 25 34 61 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 12 12 617 % 77,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBECcEEAdaBEAbDacAAbCEaDEeAbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız b   ee   DbD   ba   c        a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız dceC c  db   bae    dccacBd Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

ŞİİR 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 1 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 3 0 2 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 2 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Bağlı Genler 1 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

253,214 13,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
HAMZA MAHİR ŞENC* 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 111 % 13,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 3 6 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız EC EB E AEEDB  EDdE AADEADEeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız  dAbaBC  a    Da Cc  CB EA  dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız B Bbd CcEadc CAac   E ADDbBAea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

ŞİİR 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 1 1 50

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 0 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 2 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 3 1 2 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 2 0 100

Bağlı Genler 1 1 0 100

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

203,328 62,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
KEMAL EGE İBŞİR 120 32 43 45 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 9 9 498 % 62,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız ECbEBEEEAEdDBccEDCEAedDEeDEaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız  e ceB a   e bDacCc bacEad cc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız c BbdeCcEbbebCba    beADedcebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

ŞİİR 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 1 1 50

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 1 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 2 17

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 3 1 2 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 2 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Bağlı Genler 1 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

233,300 28,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
SELİN LAYIK 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 230 % 28,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBECDEEAEdBEA DBAcAbCEdeEDAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız     a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız          DdcbD eaE  b c   d  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız CBBddEADdb     B     DaBb ecB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 1 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 3 1 75

Kaldırma Kuvveti 3 0 3 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 0 1 0

Bağlı Genler 1 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

195,555 70,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
SENA KURT 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 11 11 563 % 70,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız EaDE  EaAEacBA ED   ddbbADddBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız                 DCc     aA  dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız B aAe CEabCBa c     cebDccde B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 1 1 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 4 0 100

Kaldırma Kuvveti 3 0 3 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 1 1 20

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Bağlı Genler 1 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

171,941 89,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
SUDENAZ ALTINÖZ 120 19 34 67 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 13 13 716 % 89,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız EbbEB dbAEEb edEbbE dA cADECBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız d   a        cDa    a   ab  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız e aAd   dbdea bd a  acbD  Bd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

ŞİİR 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 1 2 25

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 3 0 3 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 0 3 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Çaprazlamalar 2 2 0 100

Bağlı Genler 1 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

207,590 58,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
TUĞBA AVŞAR 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 8 8 465 % 58,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EdEbDEEAEEBdcacBAAADCEbeaDeEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız b         b    d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız  eBCEcc d    C e    ADE acAd b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

ŞİİR 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 3 1 1 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 1 0 20

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 2 0

Bağlı Genler 1 1 0 100

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

207,794 58,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
VEYSEL KAĞAN KARANİ 120 31 35 54 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 7 7 463 % 58,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız bbaEBEEdAEaDBc EDCb Ace Acb aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız CCA a    a d  DD  b    dab  de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız BCBAdaCcEcCccdAae  dEBAc Ece e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

ŞİİR 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 1 0 50

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 2 0 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 3 1 75

Kaldırma Kuvveti 3 1 2 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 1 2 20

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 0 2 0

Bağlı Genler 1 0 1 0

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

211,612 53,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10A  -  0
ERAY YILMAZ 120 30 24 66 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 425 % 53,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 13 13 13 798

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız EaDE EdEAEacBAcEbCEAAADEADECaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız            C ebD  c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız Ba ba CEdDC a  abe  bB bcde b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

ŞİİR 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 2 0 0 0

Türkiye'de Su Kaynakları 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 2 0 0 0

Türkiye'de Topraklar 2 0 0 0

Dünyada Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 4 0 2 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 3 1 75

Kaldırma Kuvveti 3 1 2 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.5 1 2 20

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bağımsız Genler 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 0 2 0

Bağlı Genler 1 0 0 0

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Sözcükte Anlam E    

1

%7,69

12

%92,31
  

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Deyimler ve Atasözleri B

1

%7,69

9

%69,23
 

1

%7,69
 

2

%15,38
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 CÜMLEDE ANLAM E  

1

%7,69
  

12

%92,31
  

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 CÜMLEDE ANLAM C

2

%15,38

3

%23,08

7

%53,85
  

1

%7,69
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%38,46)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 İsim Tamlamaları D

2

%15,38

2

%15,38

1

%7,69

4

%30,77
 

4

%30,77
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%38,46)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 İsim Tamlamaları E     

12

%92,31

1

%7,69
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 TAMLAMALAR E     

9

%69,23

4

%30,77
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%0,00)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Destan Dönemi Türk şiirinin genel
özelliklerini açıklar. A

13

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Anonim halk şiirinin genel özelliklerini
açıklar. E

2

%15,38
  

4

%30,77

6

%46,15

1

%7,69
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%46,15)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 ŞİİR E

2

%15,38

2

%15,38
 

2

%15,38

6

%46,15

1

%7,69
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%46,15)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini
inceler. B  

4

%30,77

3

%23,08

1

%7,69

1

%7,69

4

%30,77
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%38,46)

Boş (%30,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 Yazım Kuralları E

1

%7,69
  

1

%7,69

11

%84,62
  

Doğru (%84,62)

Yanlış (%15,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Yazım Kuralları A

8

%61,54
 

3

%23,08
 

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%30,77)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Noktalama İşaretleri E

5

%38,46

1

%7,69
 

1

%7,69

3

%23,08

3

%23,08
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%53,85)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Noktalama İşaretleri D  

1

%7,69

4

%30,77

6

%46,15

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%46,15)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı B

1

%7,69

11

%84,62
   

1

%7,69
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%7,69)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Tasavvuf şairlerini tanır. A

5

%38,46
 

3

%23,08
  

5

%38,46
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%23,08)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-22

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini
açıklar. A

7

%53,85
 

2

%15,38

3

%23,08
 

1

%7,69
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%38,46)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. A

10

%76,92
  

2

%15,38

1

%7,69
  

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 PARAGRAF YORUMU D  

5

%38,46

2

%15,38

6

%46,15
   

Doğru (%46,15)

Yanlış (%53,85)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

1

%7,69

7

%53,85

2

%15,38
 

3

%23,08
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%23,08)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme E  

1

%7,69
  

11

%84,62

1

%7,69
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%7,69)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 PARAGRAF YORUMU C

2

%15,38

1

%7,69

5

%38,46

2

%15,38

1

%7,69

2

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26 Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. D   

1

%7,69

9

%69,23

3

%23,08
  

Doğru (%69,23)

Yanlış (%30,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%7,69

1

%7,69
 

1

%7,69

10

%76,92
  

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. D

1

%7,69

1

%7,69
 

6

%46,15

2

%15,38

3

%23,08
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%30,77)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Efsane A

10

%76,92
   

3

%23,08
  

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-24 Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. E  

3

%23,08

1

%7,69
 

6

%46,15

3

%23,08
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%30,77)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Destan D    

13

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Destan B

2

%15,38

10

%76,92
  

1

%7,69
  

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı
arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye
ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı
yapısını analiz eder.

D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

1302-1453 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme)
ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
etkilerini analiz eder.

E

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi
birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve
sonuçlarını analiz eder.

A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve
Askerler C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü
oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal
ve ekonomik açılardan değerlendirir. E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-5

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye
ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı
yapısını analiz eder.

A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Dünyada Su Kaynakları C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 Dünyada Su Kaynakları B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Türkiye'de Su Kaynakları E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Türkiye'de Su Kaynakları E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Dünyada Topraklar E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-12 Dünyada Topraklar D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-11 Türkiye'de Topraklar E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Türkiye'de Topraklar B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Dünyada Bitkiler E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Dünyada Bitkiler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 FELSEFEYİ TANIMA C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 FELSEFEYİ TANIMA A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Felsefe ile Düşünme B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Din ve Hayat E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki
iletişimi değerlendirir. C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini
örnek alır. B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26

Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen
mesajları değerlendirir. D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını
ve çözüm önerilerini değerlendirir. E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. C

4

%30,77

2

%15,38

1

%7,69
 

1

%7,69

5

%38,46
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%53,85)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
kavramını açıklar. B  

5

%38,46
   

8

%61,54
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%0,00)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. D

1

%7,69
    

12

%92,31
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,69)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. C   

3

%23,08
  

10

%76,92
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
kavramını açıklar. C   

1

%7,69

1

%7,69

4

%30,77

7

%53,85
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%38,46)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili
işlemler yapar. A

2

%15,38
   

1

%7,69

10

%76,92
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%7,69)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-1 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. C   

1

%7,69

1

%7,69
 

11

%84,62
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%7,69)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-4

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili
işlemler yapar. D

1

%7,69

2

%15,38

1

%7,69
  

9

%69,23
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%30,77)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. B    

1

%7,69
 

12

%92,31
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,69)

Boş (%92,31)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-15 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. D  

1

%7,69
 

10

%76,92
 

2

%15,38
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. A  

4

%30,77

1

%7,69

2

%15,38

1

%7,69

5

%38,46
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%61,54)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. D

5

%38,46
 

1

%7,69

4

%30,77
 

3

%23,08
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%46,15)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. C

2

%15,38

1

%7,69
   

10

%76,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%23,08)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. D    

1

%7,69
 

12

%92,31
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-9

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. B      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-12

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. C  

1

%7,69

1

%7,69

2

%15,38

2

%15,38

7

%53,85
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%38,46)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-21

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. C

3

%23,08

2

%15,38
   

8

%61,54
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%38,46)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-24

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. E  

1

%7,69
 

1

%7,69

2

%15,38

9

%69,23
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%15,38)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-22 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. C

2

%15,38
 

1

%7,69

1

%7,69
 

9

%69,23
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%23,08)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-23 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. B  

3

%23,08

1

%7,69

1

%7,69
 

8

%61,54
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%15,38)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili
uygulamalar yapar. D  

2

%15,38

2

%15,38

1

%7,69

1

%7,69

7

%53,85
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%38,46)

Boş (%53,85)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili
işlemler yapar. E      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-19 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. A

1

%7,69

1

%7,69

6

%46,15
  

5

%38,46
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%53,85)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-18

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili
işlemler yapar. C   

5

%38,46

1

%7,69
 

7

%53,85
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%7,69)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. A   

1

%7,69

1

%7,69
 

11

%84,62
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%15,38)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Binom açılımını yapar. D   

1

%7,69
  

12

%92,31
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,69)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. E

1

%7,69
 

1

%7,69

4

%30,77

3

%23,08

4

%30,77
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%46,15)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. B  

1

%7,69

1

%7,69
 

1

%7,69

10

%76,92
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%15,38)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. A

3

%23,08

2

%15,38

1

%7,69

1

%7,69
 

6

%46,15
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%30,77)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-25

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve
çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. E

9

%69,23

1

%7,69
  

1

%7,69

2

%15,38
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%76,92)

Boş (%15,38)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Üreteçlerin Bağlanması C

1

%7,69
 

2

%15,38

1

%7,69

2

%15,38

7

%53,85
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%30,77)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Mıknatıslar ve Manyetik Alan B

2

%15,38

6

%46,15

1

%7,69
 

1

%7,69

3

%23,08
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%30,77)

Boş (%23,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı B  

8

%61,54

1

%7,69
 

2

%15,38

2

%15,38
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C   

9

%69,23

1

%7,69
 

3

%23,08
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%7,69)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9 Kaldırma Kuvveti E

1

%7,69
  

4

%30,77

5

%38,46

3

%23,08
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%38,46)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı E  

1

%7,69

5

%38,46
 

4

%30,77

3

%23,08
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%46,15)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı A

4

%30,77

4

%30,77

1

%7,69
 

1

%7,69

3

%23,08
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%46,15)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar D

1

%7,69
  

1

%7,69

2

%15,38

9

%69,23
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%23,08)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-5 Kaldırma Kuvveti C

3

%23,08
  

9

%69,23

1

%7,69
  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Kaldırma Kuvveti D

2

%15,38

6

%46,15

1

%7,69

1

%7,69
 

3

%23,08
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%69,23)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-18

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı
ve gazlar için normal şartlarda hacim
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

B
1

%7,69
   

1

%7,69

11

%84,62
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%15,38)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı
ve gazlar için normal şartlarda hacim
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

B    
1

%7,69
 

12

%92,31
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,69)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-19

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı
ve gazlar için normal şartlarda hacim
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

C      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı
ve gazlar için normal şartlarda hacim
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

C  
3

%23,08

4

%30,77

2

%15,38
 

4

%30,77
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%38,46)

Boş (%30,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı
ve gazlar için normal şartlarda hacim
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

D
5

%38,46

1

%7,69

1

%7,69
  

6

%46,15
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%53,85)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-12 Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. B

1

%7,69

2

%15,38

2

%15,38

1

%7,69

4

%30,77

3

%23,08
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%61,54)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14

Çözünme sürecini moleküler düzeyde
açıklar. C   

3

%23,08

1

%7,69
 

9

%69,23
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%7,69)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. A

3

%23,08

2

%15,38

2

%15,38
  

6

%46,15
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%30,77)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. B

4

%30,77
 

1

%7,69

1

%7,69
 

7

%53,85
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%46,15)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan
örneklerle açıklar. D  

2

%15,38

1

%7,69
 

1

%7,69

9

%69,23
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%30,77)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Bağımsız Genler A

7

%53,85

2

%15,38
 

1

%7,69
 

3

%23,08
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%23,08)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 Eşeysiz Üreme D   

4

%30,77

3

%23,08

2

%15,38

4

%30,77
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%46,15)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Mitoz E

2

%15,38

3

%23,08

2

%15,38

1

%7,69

3

%23,08

2

%15,38
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%61,54)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Genetik Kavramlar B

1

%7,69

5

%38,46

1

%7,69
 

2

%15,38

4

%30,77
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%30,77)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Çaprazlamalar D

1

%7,69

2

%15,38

2

%15,38

8

%61,54
   

Doğru (%61,54)

Yanlış (%38,46)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Çaprazlamalar B

2

%15,38

5

%38,46

3

%23,08

1

%7,69

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%53,85)

Boş (%7,69)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS 10.SINIF 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

13 13 13 798

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Bağlı Genler A

4

%30,77
  

2

%15,38

5

%38,46

2

%15,38
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%53,85)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Eşbaskınlık E  

2

%15,38

2

%15,38

3

%23,08

2

%15,38

4

%30,77
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%53,85)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma B

1

%7,69

4

%30,77
 

2

%15,38

2

%15,38

4

%30,77
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%38,46)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Eşeyli Üreme C  

5

%38,46
 

1

%7,69

2

%15,38

5

%38,46
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%61,54)

Boş (%38,46)
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