
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR 111 177 391 29151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,93 9,75 22,50 2,04 2,03 1,53 2,58 1,03 2,32 2,52 1,17 2,23 3,68 0,74 3,50 0,01 0,01 0,01 14,37 3,89 13,40 2,27 0,94 2,04 2,69 0,94 2,45 2,80 0,67 2,63 1,50 1,16 1,21 59,3922,33 53,82 301,180

Okul Ortalaması 24,3210,94 21,58 2,14 2,32 1,57 2,75 1,21 2,45 2,76 1,17 2,46 3,55 0,85 3,34 0,05 0,05 0,03 13,36 4,68 12,19 1,81 1,23 1,50 3,21 1,50 2,83 2,78 1,03 2,53 1,76 1,74 1,32 58,4926,72 51,80 297,730

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 25 2 24,50 6 1 5,75 6 0 6,00 4 0 4,00 3 0 3,00 92 11 89,25 408,558 3200

2 0 DOĞA SU KAYNAK 11E 30 10 27,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 4 24,00 3 4 2,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 86 29 78,75 377,574 5928

3 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11E 32 8 30,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 75 15 71,25 354,109 8187

4 0 İREM KUL 11E 29 9 26,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 20 4 19,00 3 1 2,75 4 2 3,50 3 0 3,00 3 1 2,75 76 22 70,50 352,939 8321

5 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11E 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 8 13,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 76 22 70,50 352,409 8375

6 0 RANA ALTINPAŞAK 11E 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 4 15,00 4 2 3,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 73 20 68,00 344,993 9142

7 0 DİLANUR BEGDE 11E 32 7 30,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 71 21 65,75 337,784 9986

8 0 ELANUR ORUÇ 11E 33 4 32,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 12 3 11,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 3 1 2,75 4 0 4,00 69 17 64,75 336,239 10148

9 0 METİN ALMACIK 11E 26 13 22,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 7 12,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 67 28 60,00 322,092 11834

10 0 BADE NUR YAMAN 11E 30 9 27,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 7 9,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 63 27 56,25 310,730 13295

11 0 MEHMET ALİ LAYIK 11E 26 13 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 18 7 16,25 1 0 1,00 60 24 54,00 302,691 14328

12 0 ECRİN HARAN 11E 32 7 30,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 2 0 2,00 1 1 0,75 58 21 52,75 299,491 14779

13 0 İCLAL NİSA GÜNDÜZ 11E 25 11 22,25 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 54 22 48,50 287,305 16412

14 0 ELA GÖKAY 11E 24 16 20,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 8 7 6,25 5 2 4,50 3 0 3,00 2 3 1,25 53 35 44,25 276,109 17878

15 0 CEYDA KAYNAR 11E 27 10 24,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 9 5 7,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 48 20 43,00 271,026 18564

16 0 SELİN LAYIK 11E 28 10 25,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 46 24 40,00 261,865 19727

17 0 SEDEF NAZ BURDUR 11E 22 13 18,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 7 5 5,75 4 3 3,25 1 3 0,25 44 33 35,75 250,078 21234

18 0 HANİFE BİRÇE ERMU 11E 25 14 21,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 5 2 4,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 44 35 35,25 248,652 21415

19 0 ECRİN KIZILKA * 11E 20 12 17,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 40 24 34,00 245,559 21797

20 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 23 5 21,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 9 9 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 20 32,00 238,388 22613

21 0 11E 21 10 18,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 35 22 29,50 231,250 23401

22 0 CEREN ALAY 11E 17 17 12,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 1 1 0,75 3 3 2,25 3 4 2,00 1 1 0,75 37 38 27,50 226,371 23909

23 0 AYŞE NAZ SİRKECİ 11E 25 12 22,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 34 24 28,00 226,287 23917

24 0 CEYLİN ÇULLU 11E 17 20 12,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 8 3,00 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 38 43 27,25 225,065 24055

25 0 AYŞENUR MERİÇ 11E 16 11 13,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 32 20 27,00 224,198 24135

26 0 TUANA AKBULUT 11E 15 14 11,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 30 23 24,25 216,946 24841

27 0 EYLEM IŞIKLI 11E 17 17 12,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 30 36 21,00 206,718 25789

28 3224 EGE KAHVECİ 11E 9 13 5,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 1 1,75 2 0 2,00 27 27 20,25 205,520 25881

29 181 SÜLEYMAN ÇELİK 11E 16 24 10,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 7 -0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 33 50 20,50 205,350 25896
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR 111 177 391 29151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,93 9,75 22,50 2,04 2,03 1,53 2,58 1,03 2,32 2,52 1,17 2,23 3,68 0,74 3,50 0,01 0,01 0,01 14,37 3,89 13,40 2,27 0,94 2,04 2,69 0,94 2,45 2,80 0,67 2,63 1,50 1,16 1,21 59,3922,33 53,82 301,180

Okul Ortalaması 24,3210,94 21,58 2,14 2,32 1,57 2,75 1,21 2,45 2,76 1,17 2,46 3,55 0,85 3,34 0,05 0,05 0,03 13,36 4,68 12,19 1,81 1,23 1,50 3,21 1,50 2,83 2,78 1,03 2,53 1,76 1,74 1,32 58,4926,72 51,80 297,730

KATILIMLAR

30 0 CEMRE KAYA 11E 14 9 11,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 6 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 27 27 20,25 204,752 25935

31 0 BEYZANUR ÖZDEMİR 11E 16 23 10,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 6 0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 1 4 0,00 31 54 17,50 195,884 26604

32 0 İLAYDA KOÇ 11E 17 19 12,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 26 37 16,75 194,064 26709

33 0 TUĞBA YALÇINKAYA 11E 10 30 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 18 -1,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 4 2 3,50 2 4 1,00 26 75 7,25 167,296 28095
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR 111 177 391 29151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,9 9,8 22,50 10,8 5,0 9,59 16,7 4,8 15,44 7,0 2,8 6,29 59,4 22,3 53,82 301,180

Okul Ortalaması 24,3 10,9 21,58 11,2 5,6 9,85 15,2 5,9 13,70 7,8 4,3 6,68 58,5 26,7 51,81 297,730

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 33 5 31,75 15 3 14,25 31 3 30,25 13 0 13,00 92 11 89,25 408,558 1 10 11 70 3200

2 0 DOĞA SU KAYNAK 11E 30 10 27,50 15 5 13,75 28 8 26,00 13 6 11,50 86 29 78,75 377,574 2 17 21 117 5928

3 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11E 32 8 30,00 12 5 10,75 26 2 25,50 5 0 5,00 75 15 71,25 354,109 3 22 32 148 8187

4 0 İREM KUL 11E 29 9 26,75 14 5 12,75 23 5 21,75 10 3 9,25 76 22 70,50 352,939 4 24 34 151 8321

5 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11E 32 8 30,00 20 0 20,00 16 9 13,75 8 5 6,75 76 22 70,50 352,409 5 25 35 152 8375

6 0 RANA ALTINPAŞAK 11E 32 7 30,25 17 3 16,25 16 4 15,00 8 6 6,50 73 20 68,00 344,993 6 30 42 164 9142

7 0 DİLANUR BEGDE 11E 32 7 30,25 16 4 15,00 18 5 16,75 5 5 3,75 71 21 65,75 337,784 7 34 49 179 9986

8 0 ELANUR ORUÇ 11E 33 4 32,00 13 5 11,75 12 5 10,75 11 3 10,25 69 17 64,75 336,239 8 35 51 181 10148

9 0 METİN ALMACIK 11E 26 13 22,75 16 4 15,00 16 8 14,00 9 3 8,25 67 28 60,00 322,092 9 40 58 196 11834

10 0 BADE NUR YAMAN 11E 30 9 27,75 14 6 12,50 11 8 9,00 8 4 7,00 63 27 56,25 310,730 10 46 66 209 13295

11 0 MEHMET ALİ LAYIK 11E 26 13 22,75 15 4 14,00 19 7 17,25 60 24 54,00 302,691 11 53 78 225 14328

12 0 ECRİN HARAN 11E 32 7 30,25 13 6 11,50 10 7 8,25 3 1 2,75 58 21 52,75 299,491 12 55 81 230 14779

13 0 İCLAL NİSA GÜNDÜZ 11E 25 11 22,25 13 6 11,50 12 2 11,50 4 3 3,25 54 22 48,50 287,305 13 59 89 243 16412

14 0 ELA GÖKAY 11E 24 16 20,00 11 7 9,25 8 7 6,25 10 5 8,75 53 35 44,25 276,109 14 66 100 261 17878

15 0 CEYDA KAYNAR 11E 27 10 24,50 9 4 8,00 9 5 7,75 3 1 2,75 48 20 43,00 271,026 15 67 105 272 18564

16 0 SELİN LAYIK 11E 28 10 25,50 12 8 10,00 5 6 3,50 1 0 1,00 46 24 40,00 261,865 16 73 116 289 19727

17 0 SEDEF NAZ BURDUR 11E 22 13 18,75 10 9 7,75 7 5 5,75 5 6 3,50 44 33 35,75 250,078 17 80 130 312 21234

18 0 HANİFE BİRÇE ERMU 11E 25 14 21,50 8 11 5,25 5 2 4,50 6 8 4,00 44 35 35,25 248,652 18 81 131 316 21415

19 0 ECRİN KIZILKA * 11E 20 12 17,00 10 4 9,00 3 4 2,00 7 4 6,00 40 24 34,00 245,559 19 82 133 320 21797

20 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 23 5 21,75 4 5 2,75 9 9 6,75 1 1 0,75 37 20 32,00 238,388 20 84 136 326 22613

21 0 11E 21 10 18,50 10 6 8,50 2 2 1,50 2 4 1,00 35 22 29,50 231,250 21 86 139 332 23401

22 0 CEREN ALAY 11E 17 17 12,75 9 8 7,00 4 5 2,75 7 8 5,00 37 38 27,50 226,371 22 89 144 345 23909

23 0 AYŞE NAZ SİRKECİ 11E 25 12 22,00 9 7 7,25 0 5 -1,25 34 24 28,00 226,287 23 90 145 346 23917

24 0 CEYLİN ÇULLU 11E 17 20 12,00 11 7 9,25 6 9 3,75 4 7 2,25 38 43 27,25 225,065 24 92 147 348 24055

25 0 AYŞENUR MERİÇ 11E 16 11 13,25 11 8 9,00 3 0 3,00 2 1 1,75 32 20 27,00 224,198 25 93 149 350 24135

26 0 TUANA AKBULUT 11E 15 14 11,50 9 6 7,50 6 3 5,25 30 23 24,25 216,946 26 97 153 358 24841

27 0 EYLEM IŞIKLI 11E 17 17 12,75 7 9 4,75 3 7 1,25 3 3 2,25 30 36 21,00 206,718 27 101 161 371 25789

28 3224 EGE KAHVECİ 11E 9 13 5,75 10 6 8,50 1 4 0,00 7 4 6,00 27 27 20,25 205,520 28 102 162 372 25881

29 181 SÜLEYMAN ÇELİK 11E 16 24 10,00 11 8 9,00 1 7 -0,75 5 11 2,25 33 50 20,50 205,350 29 103 163 373 25896

30 0 CEMRE KAYA 11E 14 9 11,75 6 9 3,75 3 6 1,50 4 3 3,25 27 27 20,25 204,752 30 104 164 374 25935

31 0 BEYZANUR ÖZDEMİR 11E 16 23 10,25 10 10 7,50 2 6 0,50 3 15 -0,75 31 54 17,50 195,884 31 105 167 379 26604

32 0 İLAYDA KOÇ 11E 17 19 12,25 7 11 4,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 26 37 16,75 194,064 32 106 168 380 26709

33 0 TUĞBA YALÇINKAYA 11E 10 30 2,50 5 15 1,25 3 19 -1,75 8 11 5,25 26 75 7,25 167,296 33 111 177 391 28095
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR 111 177 391 29151

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,9 9,8 22,50 10,8 5,0 9,59 16,7 4,8 15,44 7,0 2,8 6,29 59,4 22,3 53,82 301,180

Okul Ortalaması 24,3 10,9 21,58 11,2 5,6 9,85 15,2 5,9 13,70 7,8 4,3 6,68 58,5 26,7 51,81 297,730

KATILIMLAR
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ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

231,250 80,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0

120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 86 139 332 23401 % 80,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız baEbC DabE eDAaBCBEbBCADB EBdBBaC      A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız debDCE EC D aAc BCBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız  E  b  A                  c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız  E edb            Ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 6 3 38

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

226,287 82,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
AYŞE NAZ SİRKECİ 120 34 24 62 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 90 145 346 23917 % 82,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız ecDEabCDaDeEcc ACE BcDaCBEcBBeDBACE CADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız ba ADdaa CBAD c     D ECd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız               aebad 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 11 3 69

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

224,198 82,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
AYŞENUR MERİÇ 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 93 149 350 24135 % 82,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız  aEC CD ca      CB  BC eBcEBdaBedAeED Ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız BeAeCEb baDEBAcABbBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız     C                     BE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız         c    B   B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 0 40

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 16 7 7 44

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

310,730 45,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BADE NUR YAMAN 120 63 27 30 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 46 66 209 13295 % 45,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız dDEaCCDEDaeDaAaBCBEABCAeBDEBC BDCACbeACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız deAebdAECBbEBADABCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız cEcCCE c DC   eC CA     e eEcB         d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız BE cEA  Be   B  BBeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 13 3 81

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 2 0 67

PROBLEMLER 12 2 4 17

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

195,884 91,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BEYZANUR ÖZDEMİR 120 31 54 35 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 105 167 379 26604 % 91,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 23 1 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız dDcbdaaEccacedcB cEdBCADcDEBdcBeCbeEDeCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız addDdcdEedDbBADABCBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız c  dC    Db  b   eb                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 15 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız aadeaceeceCB eeCca b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 9 7 56

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 1 0

PROBLEMLER 12 1 1 8

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

204,752 88,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEMRE KAYA 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 104 164 374 25935 % 88,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız AeECC DEc d      BE Be   D d cB  e EbAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız Be eCd   a EabcABdBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız e   Cb   D    ee        a cE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız    b A  BC   B   d c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 0 60

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 6 3 38

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 4 8

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

226,371 82,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEREN ALAY 120 37 38 45 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 89 144 345 23909 % 82,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız deE daDEbc D  aBCdEdaCADBc d BBaaddEbACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız aebeCEAdCc   eDABCBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız   cCbE                    cE e e       C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız BE eEbedBCeeAc   d E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 6 8 38

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 1 33

PROBLEMLER 12 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

271,026 63,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEYDA KAYNAR 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 67 105 272 18564 % 63,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADECdCDCDDEBBc CEcBAbB BEDccdaBdCEC AbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız eaC eAEB      DBDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCcEAdCC  bB    d         c E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız       AB   B      e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 9 6 56

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 4 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 0 33

PROBLEMLER 12 1 2 8

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

225,065 82,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEYLİN ÇULLU 120 38 43 39 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 92 147 348 24055 % 82,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız bdDEaECDacDEcB d EcceDBddEeecCeBeCc CbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız daebe cB CBAbEDBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız dDCBa   b     bbebb     B    E  e     C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız EC c ecB deBd     c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 8 7 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 1 33

PROBLEMLER 12 2 2 17

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

337,784 34,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
DİLANUR BEGDE 120 71 21 28 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 34 49 179 9986 % 34,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADECECDdeDEBBDAeEABADBCBEbBBCDddCE bADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız eBebDAEBECaADEDBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCBEcACC CDBa cCe D AC c  DBE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız Ee   eAB  ec    C dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 11 4 69

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 2 0 67

PROBLEMLER 12 6 3 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

377,574 20,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
DOĞA SU KAYNAK 120 86 29 5 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 21 117 5928 % 20,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız AcECeCDEeEdDDAaBCBEABCADBbEBCBBDCdCacAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız deAeCEeECBDEBADABCBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız DEcCCEAeCDC DEBCDCbACDDEBDBEDeCCaBde   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız aECeEAABBCaBeBbCdBA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 4 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 2 1 67

PROBLEMLER 12 11 1 92

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

299,491 50,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ECRİN HARAN 120 58 21 41 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 55 81 230 14779 % 50,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız  ADECdCDaDbEBBDACEcaADBCBEeBcCDBACECCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız adbAceEB CBADEcBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCcEceCC  ae   C a     c  DBE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız        B   B      Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 14 2 88

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 2 1 67

PROBLEMLER 12 0 4 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

245,559 74,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ECRİN KIZILKA * 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 82 133 320 21797 % 74,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız bAeEaECDd ab c ACE aA  CBEceBdDBACbCCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız aBC e d ECcA   BDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız             Ba  C a     c   eE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız EC d DcB dCBB     d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 8 3 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 2 0

PROBLEMLER 12 1 2 8

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

205,520 88,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  3224
EGE KAHVECİ 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 102 162 372 25881 % 88,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 13 18 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız  c CbCD b Ca dcB aE Bd bcD B  da e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız BCceC AEbB  aA bBCBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız D  d            a         e     a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız  ECebcA BC   c  BB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 1 40

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 2 4 13

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 2 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

276,109 61,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ELA GÖKAY 120 53 35 32 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 66 100 261 17878 % 61,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız eADECaCDeDbEaBcACEbBAeaCBEecBCaBACadCAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız adCAeAbe C ADbaBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız d CBEc C e aBC    a       eDdE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız ECBEebAB  CB  e CbeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 7 9 44

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 2 33

PROBLEMLER 12 3 2 25

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

336,239 34,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ELANUR ORUÇ 120 69 17 34 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 35 51 181 10148 % 34,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız ADE dCDEDE D AaBCBEABCADBeEBCBBDCACEDAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız  abDCEcECBDEcADAdC D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız  EBCCEb   e b B  C  CD     EDB    d    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız  aCDEAdBBe   B CBBA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 14 2 88

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 2 0 67

PROBLEMLER 12 3 1 25

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

238,388 77,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EMİNE ALCEYLAN 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 84 136 326 22613 % 77,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADE EdD    cB  CE B  BCdEDBB eBA ECbADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız ddC eA a bB  E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız E CBEbdC d e e cb     d c BDBE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız        B          d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 1 40

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 10 2 63

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 2 0 67

PROBLEMLER 12 2 4 17

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

206,718 88,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EYLEM IŞIKLI 120 30 36 54 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 101 161 371 25789 % 88,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız abDEadCbb bc B A E B bBCdEDeBdeBbdEdCADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız eaCb  c Edae dbBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız                 C    de ebaeBE        a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız    E ebB  a   B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 3 20

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 8 7 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 0 33

PROBLEMLER 12 0 3 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

248,652 73,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
HANİFE BİRÇE ERMU 120 44 35 41 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 81 131 316 21415 % 73,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız ADEaCaDabEbeDAaBaBEbBC bBecBCaBeCACEDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız debDCE ECaDcaAceBdeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız D   CE   eC               e  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız BEdDb    eC Ae bedAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 0 33

PROBLEMLER 12 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

287,305 56,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
İCLAL NİSA GÜNDÜZ 120 54 22 44 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 59 89 243 16412 % 56,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADEadCDdDDEcB ACEcBAbBCBEDBad B  EdbADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız CdCb bbBabBADEDBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCaEd CC   B   C          D E   A    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız       ABe  B  de  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 7 6 44

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 0 33

PROBLEMLER 12 1 1 8

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

194,064 91,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
İLAYDA KOÇ 120 26 37 57 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 106 168 380 26709 % 91,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız ceECCaDdbdeDD  BaeEABdAbcbEB ae bAdbDAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız dCeeC  aCaaaBAcdBCee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız      d   a d             b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız da      BeC         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 7 7 44

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

352,939 28,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
İREM KUL 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 24 34 151 8321 % 28,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADEaECDb DE BDACEbBdDBCBEbBcCbBdCECaADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız CaCb AbBECaADEcBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCBEAACC   B DcCe DbACDBE DeEC    c DC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız EC EdeABB  B  d C BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 4 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 1 33

PROBLEMLER 12 7 1 58

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

408,558 10,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 92 11 17 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 11 70 3200 % 10,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADECECDCDDEcB ACEABADBCBEbBcCDBdCEC AcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız aBCADeEBECBADbD DAB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCBEAACC CDBCDECADDDAC e BDeEC C  BCDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız EC EADABB CB  B C B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 12 3 75

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 4 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 2 1 67

PROBLEMLER 12 10 1 83

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

302,691 49,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
MEHMET ALİ LAYIK 120 60 24 36 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 53 78 225 14328 % 49,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADECECDeDDbcc ACEbBAcBCdEecBCaBdCbeCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız CBCAeeEBECBADEcBa BC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCcEAeCCd DeCDcC cD AC B BDeEC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 9 7 56

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 4 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 2 33

PROBLEMLER 12 7 3 58

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

322,092 40,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
METİN ALMACIK 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 40 58 196 11834 % 40,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADEaECDCeDEaBD CEbBADBCBEbcBCedeCaaaAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız aBCAeAEaECBAbEDBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCBEecdb  DBCDcCA ae   B B  E a     DC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız E eE DABB CBe     Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 7 9 44

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 0 33

PROBLEMLER 12 7 2 58

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

344,993 31,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
RANA ALTINPAŞAK 120 73 20 27 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 30 42 164 9142 % 31,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CADaCECD DDbBBDACEcBADBCBEecBbDBACECaADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız CdCADeEBECBADEcBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EDCcEAdCC  DBC cCA D AC c B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız EC EeeABB CB   bead 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 12 4 75

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 4 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 0 33

PROBLEMLER 12 6 3 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

250,078 72,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
SEDEF NAZ BURDUR 120 44 33 43 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21234.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 80 130 312 21234 % 72,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız ADECCbDEbdeeed  CBEcBC bBDEBCBBaac  DAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız dCbeCEA CaDdcADAeaBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız ad CCE cC C bcBC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız BEaDbAe        C deb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 8 6 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 0 33

PROBLEMLER 12 3 2 25

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

261,865 67,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
SELİN LAYIK 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 73 116 289 19727 % 67,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız bADdCEbD DbcaBDACEcBAbBCBEDBB cBdCECCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız adCceeEaECBADEcBDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız EcCdE  Ca   a   d           dE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız        B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 11 4 69

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 1 33

PROBLEMLER 12 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

205,350 88,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  181
SÜLEYMAN ÇELİK 120 33 50 37 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 103 163 373 25896 % 88,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız aADbCdeDebbbaBedbEcaAbaCdEDcaCcBeCcCacDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız adCeeAaeECcA EcBDABC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız E   bde a  ee   e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız EdcEbb aBaee  BeeaB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 8 8 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

216,946 85,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
TUANA AKBULUT 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 97 153 358 24841 % 85,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız CbbE ECDeDbd    dEdB babB DBBe Bda  b DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız Ca ec Ea CBA E dDABb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız        B dC c B CEBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 0 60

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 4 7 25

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

167,296 96,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
TUĞBA YALÇINKAYA 120 26 75 19 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 111 177 391 28095 % 96,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 30 0 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevaplarınız bcDabcbbdacadcebCEAeecBCcEaeBbeabeaCadbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

Cevaplarınız CeddeAbcEeBdccb     aDabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 18 9 -1,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 19 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevaplarınız bDCad  Cdcbeadacdb a   cd  bc a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevaplarınız adBEecbBaCeBB aebEBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 0 5 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 5 11 31

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 1 2 25

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 1 33

PROBLEMLER 12 0 10 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

VERİ 2 0 2 0

MANTIK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

352,409 28,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP GÖKYILDIZ 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 25 35 152 8375 % 28,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız ADECCCDEDECDeAacCBEcBCADBDEBCBBDCdCbbAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız BCADCEAECBDEBADABCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız DEcCaEAAdDaeDcB    ACD  d aEDBeC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız  ECe A  BaC  B aBdAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 4 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 2 0 67

PROBLEMLER 12 5 5 42

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

354,109 28,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP TAŞTEPE 120 75 15 30 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 32 148 8187 % 28,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 111 177 391 29151

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevaplarınız AcECCCDEDEeDaAaBCBEABCADBeEBCBBDCACbbAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

Cevaplarınız BeAeea  d DEBADABCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevaplarınız DEBCCEb CDC DcBCDCAACDD B BEDBC  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevaplarınız   C    B     B C B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 12 4 75

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 4 3 1 75

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 3 0 100

PROBLEMLER 12 10 1 83

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Metne Sözcük Yerleştirme C

4

%12,12

6

%18,18

18

%54,55
 

2

%6,06

3

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam A

21

%63,64

3

%9,09

3

%9,09

4

%12,12
 

2

%6,06
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%30,30)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Sözcükte Anlam D

2

%6,06

1

%3,03

3

%9,09

23

%69,70

4

%12,12
  

Doğru (%69,70)

Yanlış (%30,30)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Deyimler ve Atasözleri E

2

%6,06

1

%3,03

1

%3,03

1

%3,03

27

%81,82

1

%3,03
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%15,15)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 İki Cümleyi Karşılaştırma C

11

%33,33

2

%6,06

16

%48,48
  

4

%12,12
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%39,39)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Cümlede Kavramlar E

3

%9,09

1

%3,03

1

%3,03

6

%18,18

20

%60,61

2

%6,06
 

Doğru (%60,61)

Yanlış (%33,33)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlede Kavramlar C  

3

%9,09

23

%69,70

4

%12,12

2

%6,06

1

%3,03
 

Doğru (%69,70)

Yanlış (%27,27)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

1

%3,03

2

%6,06
 

30

%90,91
   

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Büyük Harflerin Yazılışı C

4

%12,12

3

%9,09

5

%15,15

6

%18,18

8

%24,24

7

%21,21
 

Doğru (%15,15)

Yanlış (%63,64)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı D

2

%6,06

1

%3,03

2

%6,06

17

%51,52

5

%15,15

6

%18,18
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%30,30)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma D

1

%3,03

12

%36,36

4

%12,12

13

%39,39

2

%6,06

1

%3,03
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%57,58)

Boş (%3,03)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Parantez (Yay Ayraç) E

3

%9,09

4

%12,12

4

%12,12

3

%9,09

16

%48,48

3

%9,09
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%42,42)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Cümlenin Ögeleri - Karma B

12

%36,36

4

%12,12

8

%24,24

1

%3,03
 

8

%24,24
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%63,64)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Fiilimsiler - Karma B  

24

%72,73

5

%15,15
  

4

%12,12
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%15,15)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Ad Soylu Sözcükler - Karma D

2

%6,06
 

2

%6,06

10

%30,30

5

%15,15

14

%42,42
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%27,27)

Boş (%42,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Yüklemin Türüne Göre Cümleler A

19

%57,58

1

%3,03
 

5

%15,15
 

8

%24,24
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%18,18)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Tamlamalar - Karma C

2

%6,06

1

%3,03

23

%69,70

1

%3,03

1

%3,03

5

%15,15
 

Doğru (%69,70)

Yanlış (%15,15)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Düşünceyi Geliştirme Yolları E     

32

%96,97

1

%3,03
 

Doğru (%96,97)

Yanlış (%0,00)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

8

%24,24

6

%18,18

9

%27,27

3

%9,09
 

7

%21,21
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%54,55)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

4

%12,12

24

%72,73

2

%6,06

1

%3,03

2

%6,06
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

21

%63,64
 

1

%3,03

1

%3,03

2

%6,06

8

%24,24
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%12,12)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

10

%30,30

2

%6,06

15

%45,45

3

%9,09

3

%9,09
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%45,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

5

%15,15

27

%81,82
   

1

%3,03
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%15,15)

Boş (%3,03)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafı İkiye Ayırma C  

1

%3,03

27

%81,82

3

%9,09

1

%3,03

1

%3,03
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%15,15)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Cümlelerden Paragraf Oluşturma B  

25

%75,76

1

%3,03

7

%21,21
   

Doğru (%75,76)

Yanlış (%24,24)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E   

1

%3,03
 

28

%84,85

4

%12,12
 

Doğru (%84,85)

Yanlış (%3,03)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafın Yorumlanması D

1

%3,03

6

%18,18

4

%12,12

13

%39,39

8

%24,24

1

%3,03
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%57,58)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B  

19

%57,58

9

%27,27
 

4

%12,12

1

%3,03
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%39,39)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

5

%15,15

19

%57,58

7

%21,21
  

2

%6,06
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%36,36)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

2

%6,06

16

%48,48

7

%21,21

2

%6,06

6

%18,18
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%33,33)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

7

%21,21

1

%3,03

2

%6,06

11

%33,33

8

%24,24

4

%12,12
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%54,55)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%3,03

28

%84,85
 

3

%9,09

1

%3,03
  

Doğru (%84,85)

Yanlış (%15,15)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

12

%36,36

3

%9,09

1

%3,03

10

%30,30

5

%15,15

2

%6,06
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%57,58)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%9,09

1

%3,03

22

%66,67

2

%6,06

1

%3,03

4

%12,12
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%21,21)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafın Yorumlanması E

4

%12,12

6

%18,18

2

%6,06
 

17

%51,52

4

%12,12
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%36,36)

Boş (%12,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%3,03
 

16

%48,48

5

%15,15

3

%9,09

8

%24,24
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%27,27)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

9

%27,27

7

%21,21

13

%39,39
  

4

%12,12
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%48,48)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

26

%78,79

1

%3,03

1

%3,03

2

%6,06

1

%3,03

2

%6,06
 

Doğru (%78,79)

Yanlış (%15,15)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%3,03

6

%18,18

4

%12,12

18

%54,55

1

%3,03

3

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

25

%75,76
 

1

%3,03

2

%6,06

1

%3,03

4

%12,12
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%12,12)

Boş (%12,12)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

C
8

%24,24

1

%3,03

10

%30,30

3

%9,09

11

%33,33
  

Doğru (%30,30)

Yanlış (%69,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve
siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. B

8

%24,24

10

%30,30
 

13

%39,39

1

%3,03

1

%3,03
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%66,67)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi
birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve
sonuçlarını analiz eder.

C  
2

%6,06

24

%72,73

2

%6,06

3

%9,09

2

%6,06
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%21,21)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç
ve dış tehditleri analiz eder. A

12

%36,36

10

%30,30

2

%6,06

2

%6,06

3

%9,09

4

%12,12
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%51,52)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve
meydana gelen gelişmeleri kavrar. D   

2

%6,06

9

%27,27

19

%57,58

3

%9,09
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%63,64)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Haritalarda Temel Kavramlar A

13

%39,39

2

%6,06

1

%3,03

2

%6,06

6

%18,18

9

%27,27
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%33,33)

Boş (%27,27)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Türkiye'de Dış Kuvvetler E

3

%9,09

4

%12,12

3

%9,09

3

%9,09

17

%51,52

3

%9,09
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%39,39)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Nüfusun Özellikleri ve Önemi B

10

%30,30

14

%42,42

2

%6,06

1

%3,03

2

%6,06

4

%12,12
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%45,45)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Amaçlarına Göre Bölge Sınırları E

2

%6,06
  

1

%3,03

19

%57,58

11

%33,33
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%9,09)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları C  

4

%12,12

23

%69,70

2

%6,06

2

%6,06

2

%6,06
 

Doğru (%69,70)

Yanlış (%24,24)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Felsefenin Ortaya Çıkışı B

7

%21,21

19

%57,58

4

%12,12
  

3

%9,09
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%33,33)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Bilgi Felsefesi A

27

%81,82

1

%3,03
 

1

%3,03

2

%6,06

2

%6,06
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%12,12)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri D

1

%3,03

3

%9,09

1

%3,03

19

%57,58
 

9

%27,27
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%15,15)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E

1

%3,03

3

%9,09

2

%6,06

2

%6,06

19

%57,58

6

%18,18
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%24,24)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D

1

%3,03

2

%6,06

12

%36,36

14

%42,42
 

4

%12,12
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%45,45)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları
sınıflandırır. B  

25

%75,76
 

1

%3,03

2

%6,06

5

%15,15
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%9,09)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki
iletişimi değerlendirir. D

2

%6,06

4

%12,12

1

%3,03

19

%57,58

4

%12,12

3

%9,09
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%33,33)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini
değerlendirir. A

25

%75,76

1

%3,03
 

1

%3,03

1

%3,03

5

%15,15
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%9,09)

Boş (%15,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını
ve çözüm önerilerini değerlendirir. B  

26

%78,79
 

3

%9,09

1

%3,03

3

%9,09
 

Doğru (%78,79)

Yanlış (%12,12)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili
görevlerini açıklar. C

1

%3,03

2

%6,06

24

%72,73

2

%6,06
 

4

%12,12
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%15,15)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü D

1

%3,03
  

1

%3,03
 

31

%93,94
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%3,03)

Boş (%93,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları D    

1

%3,03
 

32

%96,97
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Varlık Felsefesi E

1

%3,03
   

1

%3,03

31

%93,94
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%3,03)

Boş (%93,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Ahlak Felsefesi C  

1

%3,03

1

%3,03
  

31

%93,94
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%3,03)

Boş (%93,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Bilgi Felsefesi B   

1

%3,03

1

%3,03
 

31

%93,94
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,06)

Boş (%93,94)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Dört İşlem Yeteneği E  

1

%3,23
 

3

%9,68

18

%58,06

9

%29,03
 

Doğru (%58,06)

Yanlış (%12,90)

Boş (%29,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Tek ve Çift Sayılar D

1

%3,23
 

3

%9,68

16

%51,61

1

%3,23

10

%32,26
 

Doğru (%51,61)

Yanlış (%16,13)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Sayma Yöntemleri C   

21

%67,74

2

%6,45
 

8

%25,81
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%6,45)

Boş (%25,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Rutin Olmayan Problemler B

2

%6,45

9

%29,03

8

%25,81

1

%3,23
 

11

%35,48
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%35,48)

Boş (%35,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri E

1

%3,23

2

%6,45
 

2

%6,45

20

%64,52

6

%19,35
 

Doğru (%64,52)

Yanlış (%16,13)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Faktöriyel Kavramı A

7

%22,58

3

%9,68

3

%9,68

2

%6,45

1

%3,23

15

%48,39
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%29,03)

Boş (%48,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Mutlak Değerli Eşitsizlikler A

5

%16,13
 

3

%9,68

3

%9,68

4

%12,90

16

%51,61
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%32,26)

Boş (%51,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C

1

%3,23

2

%6,45

21

%67,74

1

%3,23
 

6

%19,35
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%12,90)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Üslü ifadeler C

3

%9,68

3

%9,68

13

%41,94

1

%3,23

1

%3,23

10

%32,26
 

Doğru (%41,94)

Yanlış (%25,81)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Köklü ifadeler B   

1

%3,23

3

%9,68

2

%6,45

25

%80,65
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%19,35)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C  

1

%3,23

5

%16,13

1

%3,23
 

24

%77,42
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%6,45)

Boş (%77,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Yaş Problemleri D

3

%9,68

1

%3,23
 

11

%35,48

4

%12,90

12

%38,71
 

Doğru (%35,48)

Yanlış (%25,81)

Boş (%38,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Rutin Olmayan Problemler B

2

%6,45

14

%45,16
  

5

%16,13

10

%32,26
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%22,58)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Kesir Problemleri C

2

%6,45
 

9

%29,03

1

%3,23

2

%6,45

17

%54,84
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%16,13)

Boş (%54,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Kesir Problemleri D

1

%3,23

3

%9,68
 

7

%22,58
 

20

%64,52
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%12,90)

Boş (%64,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E  

2

%6,45

10

%32,26
 

2

%6,45

17

%54,84
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%38,71)

Boş (%54,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini
hesaplayarak yorumlar. C  

1

%3,23

14

%45,16

2

%6,45

3

%9,68

11

%35,48
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%19,35)

Boş (%35,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya,
ya da bağlaçları ile kurulan bileşik
önermelerin özelliklerini ve De Morgan
kurallarını doğruluk tablosu kullanarak
gösterir. 

A
5

%16,13

4

%12,90
 

1

%3,23

2

%6,45

19

%61,29
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%22,58)

Boş (%61,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Sayma Yöntemleri D

4

%12,90

1

%3,23

1

%3,23

3

%9,68
 

22

%70,97
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%19,35)

Boş (%70,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Karışım Problemleri D

2

%6,45
  

9

%29,03
 

20

%64,52
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%6,45)

Boş (%64,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Çok Bilinmeyenki Denklemler D  

1

%3,23
 

3

%9,68

1

%3,23

26

%83,87
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%6,45)

Boş (%83,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri A

8

%25,81
  

1

%3,23
 

22

%70,97
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%3,23)

Boş (%70,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C   

9

%29,03

1

%3,23

1

%3,23

20

%64,52
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%6,45)

Boş (%64,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D  

1

%3,23

1

%3,23

2

%6,45
 

27

%87,10
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%6,45)

Boş (%87,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Hareket Problemleri B

1

%3,23

7

%22,58

8

%25,81

1

%3,23

5

%16,13

9

%29,03
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%48,39)

Boş (%29,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi E  

1

%3,23
  

2

%6,45

28

%90,32
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%3,23)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Grafik Problemleri B

2

%6,45

7

%22,58
 

1

%3,23

2

%6,45

19

%61,29
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%16,13)

Boş (%61,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini
hesaplayarak yorumlar. D  

1

%3,23

2

%6,45

12

%38,71

1

%3,23

15

%48,39
 

Doğru (%38,71)

Yanlış (%12,90)

Boş (%48,39)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Permütasyon B  

9

%29,03

1

%3,23

2

%6,45

6

%19,35

13

%41,94
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%29,03)

Boş (%41,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları E     

22

%70,97

9

%29,03
 

Doğru (%70,97)

Yanlış (%0,00)

Boş (%29,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi C

1

%3,23
 

5

%16,13
 

1

%3,23

24

%77,42
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%6,45)

Boş (%77,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 İkizkenar Üçgen D

3

%9,68
    

28

%90,32
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,68)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerin Benzerliği C   

3

%9,68
 

2

%6,45

26

%83,87
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%6,45)

Boş (%83,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-36 Üçgende Alan A

1

%3,23
   

1

%3,23

29

%93,55
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%3,23)

Boş (%93,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Üçgende Alan A      

31

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler B  

3

%9,68

1

%3,23
  

27

%87,10
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%3,23)

Boş (%87,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Kare C   

1

%3,23

2

%6,45
 

28

%90,32
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%6,45)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Paralelkenar D    

3

%9,68
 

28

%90,32
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar C

2

%6,45
 

6

%19,35

1

%3,23

1

%3,23

21

%67,74
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%12,90)

Boş (%67,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar E   

1

%3,23
  

30

%96,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,23)

Boş (%96,77)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Sürtünme Kuvveti E

4

%12,50
   

17

%53,13

11

%34,38
 

Doğru (%53,13)

Yanlış (%12,50)

Boş (%34,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C

1

%3,13
 

11

%34,38

4

%12,50

1

%3,13

15

%46,88
 

Doğru (%34,38)

Yanlış (%18,75)

Boş (%46,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 [1] Düzlem Aynalar [2] Küresel Aynalar B

2

%6,25

6

%18,75

1

%3,13

1

%3,13

1

%3,13

21

%65,63
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%15,63)

Boş (%65,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Elektriksel Güç ve Enerji E

1

%3,13

3

%9,38

1

%3,13

2

%6,25

12

%37,50

13

%40,63
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%21,88)

Boş (%40,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Yay Dalgaları A

3

%9,38

1

%3,13
 

2

%6,25

6

%18,75

20

%62,50
 

Doğru (%9,38)

Yanlış (%28,13)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı D  

3

%9,38

2

%6,25

6

%18,75

11

%34,38

10

%31,25
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%50,00)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı A

14

%43,75

4

%12,50

4

%12,50
  

10

%31,25
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği B

1

%3,13

24

%75,00

2

%6,25
  

5

%15,63
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%9,38)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Atomun Yapısı B

1

%3,13

8

%25,00
 

1

%3,13

2

%6,25

20

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri C

2

%6,25
 

5

%15,63

3

%9,38

1

%3,13

21

%65,63
 

Doğru (%15,63)

Yanlış (%18,75)

Boş (%65,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Sıvılar C

2

%6,25
 

10

%31,25
 

9

%28,13

11

%34,38
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%34,38)

Boş (%34,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Asitler ve Bazlar B  

18

%56,25

3

%9,38
 

3

%9,38

8

%25,00
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%18,75)

Boş (%25,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

Okul İlçe İl Genel

111 177 391 29151

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Çözeltilerde Derişim B  

4

%12,50

1

%3,13

1

%3,13

2

%6,25

24

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Mol Kavramı A

2

%6,25
   

1

%3,13

29

%90,63
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%3,13)

Boş (%90,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve
çeşitlerini bilir. B

2

%6,25

8

%25,00

1

%3,13

3

%9,38

2

%6,25

16

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. C  

2

%6,25
  

5

%15,63

25

%78,13
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%21,88)

Boş (%78,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Mitoz ve mayozu karşılaştırır. C

1

%3,13

3

%9,38

10

%31,25
 

2

%6,25

16

%50,00
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%18,75)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. E

4

%12,50

5

%15,63

2

%6,25
 

3

%9,38

18

%56,25
 

Doğru (%9,38)

Yanlış (%34,38)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz
eder. B

1

%3,13

14

%43,75

1

%3,13

10

%31,25

2

%6,25

4

%12,50
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%43,75)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Kan gruplarının kalıtımını açıklar. A

8

%25,00

1

%3,13
 

1

%3,13

4

%12,50

18

%56,25
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%56,25)
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