
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 103 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 24,48 11,37 21,63 3,46 1,11 3,18 3,20 1,35 2,87 2,67 0,53 2,54 3,77 0,57 3,62 9,58 3,17 8,79 0,91 0,21 0,86 0,37 0,73 0,19 0,42 0,47 0,30 0,19 0,86 -0,02 49,05 20,37 43,96 271,950

KATILIMLAR

1 12393 ELİF TAŞTAN 12 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 4 25,00 9 1 8,75 2 2 1,50 4 2 3,50 2 3 1,25 94 20 89,00 406,805 69

2 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 24 1 23,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 3 1,25 1 1 0,75 86 17 81,75 384,718 160

3 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 30 8 28,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 1 22,75 6 0 6,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 84 15 80,25 380,905 180

4 16004 NURGÜL ARGÜN 12 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 3 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 84 16 80,00 380,010 186

5 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 35 5 33,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 82 10 79,50 377,723 197

6 12200 DEHA AKYOL 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 81 20 76,00 367,538 254

7 12005 ECE SUDE ASLAN 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 77 16 73,00 358,368 307

8 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12A 31 7 29,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 21 5 19,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 75 16 71,00 352,678 360

9 0 NAZLI ERKELET 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 6 16,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 73 17 68,75 346,005 414

10 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 32 6 30,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 3 1 2,75 1 0 1,00 71 11 68,25 344,190 435

11 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 31 6 29,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 70 16 66,00 337,565 515

12 12030 BERKAY ÜNAL 12A 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 18 3 17,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 71 20 66,00 337,370 520

13 12307 DİLA YÜKSEL 12 33 7 31,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 69 20 64,00 331,178 571

14 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 27 12 24,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 17 3 16,25 2 4 1,00 3 0 3,00 1 3 0,25 69 22 63,50 330,820 578

15 12285 HAMZA SAMET TURAN 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 15 6 13,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 68 18 63,50 329,473 592

16 12166 BEYZA ÇİÇEK 12 32 6 30,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 15 3 14,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 66 14 62,50 326,795 625

17 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 4 17,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 67 19 62,25 326,603 628

18 12336 KAAN ŞENGÜL 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 2 13,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 65 13 61,75 324,393 659

19 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 32 7 30,25 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 3 17,25 1 0 1,00 65 16 61,00 322,288 679

20 12015 ARDA KUMOVA 12A 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 4 15,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 65 21 59,75 318,870 719

21 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 17 9 14,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 68 34 59,50 317,710 737

22 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 1 9,75 1 0 1,00 1 2 0,50 62 13 58,75 315,585 765

23 12262 ASLI NAZ ABALI 12 31 8 29,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 14 2 13,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 62 14 58,50 314,920 778

24 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 29 10 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 3 16,25 1 3 0,25 62 20 57,00 310,705 817

25 12080 ERA  AKYÜZ 12 31 5 29,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 13 2 12,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 60 14 56,50 308,713 844

26 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 29 10 26,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 14 2 13,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 61 23 55,25 305,390 880

27 12384 ELİF AKALIN 12 27 9 24,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 10 3 9,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 58 13 54,75 304,118 905

28 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 32 7 30,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 14 4 13,00 0 1 -0,25 59 17 54,75 303,403 917

29 12130 SİBEL ORUCU 12 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 13 4 12,00 0 2 -0,50 59 18 54,50 302,995 920
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Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 24,48 11,37 21,63 3,46 1,11 3,18 3,20 1,35 2,87 2,67 0,53 2,54 3,77 0,57 3,62 9,58 3,17 8,79 0,91 0,21 0,86 0,37 0,73 0,19 0,42 0,47 0,30 0,19 0,86 -0,02 49,05 20,37 43,96 271,950
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30 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 23 15 19,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 21 2 20,50 0 1 -0,25 59 20 54,00 302,578 924

31 12348 ALEYNA YAVUZ 12 31 8 29,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 9 2 8,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 57 18 52,50 296,720 998

32 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 29 6 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 8 1 7,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 55 13 51,75 294,810 1022

33 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 57 22 51,50 293,975 1034

34 12419 ÖMER MERHAN 12C 23 9 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 4 11,00 3 0 3,00 54 16 50,00 290,303 1094

35 12111 SUDE DURAN 12 28 9 25,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 55 21 49,75 288,868 1120

36 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 28 8 26,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 53 13 49,75 288,835 1122

37 12376 LARA ÜTÜK 12 31 8 29,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 2 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 53 16 49,00 286,250 1161

38 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 8 7 6,25 53 20 48,00 283,223 1211

39 12247 SUDE OLCAY 12 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 6 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 54 25 47,75 282,935 1218

40 12226 YAKUP AYKAÇ 12 27 8 25,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 8 2 7,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 13 47,75 282,935 1218

41 14038 BARAN DENİZ 12 27 11 24,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 10 8,50 0 2 -0,50 54 26 47,50 282,278 1230

42 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 29 9 26,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 9 1 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 14 47,50 282,003 1236

43 12408 ENES ATKI 12 20 13 16,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 13 7 11,25 4 3 3,25 2 4 1,00 2 1 1,75 55 33 46,75 281,248 1247

44 12350 ALİ RIZA TİLKAT 12 28 5 26,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 9 0 9,00 49 9 46,75 279,708 1268

45 12275 ÖMER GÜLEÇ 12A 24 16 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 10 4 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 53 27 46,25 279,165 1282

46 12358 YAĞIZ ŞİM* 12A 26 9 23,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 8 1 7,75 49 11 46,25 278,588 1285

47 12254 HİLAL YILMAZ 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 48 9 45,75 276,883 1318

48 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 50 17 45,75 276,428 1326

49 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 24 12 21,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 11 2 10,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 19 44,25 272,925 1365

50 18001 DİLA BOZKURT 11 22 14 18,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 1 11,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 49 22 43,50 270,955 1405

51 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 8 6 6,50 48 17 43,75 270,843 1407

52 12181 SEDEN KUTLU 12A 25 12 22,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 19 43,25 269,785 1423

53 12347 SILA AKAR 12 27 9 24,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 47 15 43,25 269,398 1432

54 12349 TALHA KARAKOÇ 12C 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 11 7 9,25 1 0 1,00 50 29 42,75 268,018 1450

55 0 ECRİN AKAR 11 24 10 21,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 46 15 42,25 266,880 1467

56 12029 DAMLA KULA 12A 23 13 19,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 47 22 41,50 264,783 1492

57 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 25 12 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 7 7 5,25 0 1 -0,25 47 22 41,50 264,460 1496

58 12286 ENES AKYOL 12E 22 12 19,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 1 7,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 19 40,25 261,065 1538
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Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470
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KATILIMLAR

59 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 24 9 21,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 1 4,75 43 12 40,00 259,973 1550

60 12350 YUDUM DAŞ 12 22 10 19,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 9 1 8,75 43 14 39,50 258,755 1564

61 12231 NAZ GÖKÇEN 12 22 13 18,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 12 2 11,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 45 23 39,25 258,188 1573

62 12148 İREM TÜRELİ 12 23 6 21,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 41 7 39,25 257,740 1581

63 12404 GİZEM PALA 12 25 12 22,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 7 15 3,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 49 41 38,75 256,215 1596

64 12414 MUHAMMED SENA AKSU 12 26 10 23,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 43 17 38,75 255,970 1599

65 12379 UMAY AK 12 26 10 23,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,245 1609

66 0 KAYRA HOROZLAR 12B 26 9 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,183 1611

67 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 24 13 20,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 44 24 38,00 254,073 1626

68 12259 EMİRHAN GEDİK 12 16 16 12,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 11 5 9,75 1 1 0,75 43 25 36,75 251,425 1660

69 12369 UMUT CAN SARIALTU N 12A 24 10 21,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 2 4,50 40 14 36,50 249,435 1681

70 12136 RANA BODUR 12 23 13 19,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 23 36,25 248,878 1690

71 12401 SUDENAZ YOLCU 12 21 16 17,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 41 24 35,00 245,470 1723

72 12039 ÖZNUR SALTIK 12 22 16 18,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 6 4 5,00 40 25 33,75 241,585 1761

73 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 16 18 11,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 10 3 9,25 2 0 2,00 39 24 33,00 240,165 1779

74 12391 İSMAİL AKDEDE 12 21 14 17,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 8 1 7,75 39 23 33,25 240,140 1781

75 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 18 19 13,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 41 32 33,00 240,068 1783

76 12049 BEYZA DÖLEŞ 12A 23 14 19,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 38 19 33,25 239,880 1785

77 0 ARDA GÜ 12 20 8 18,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 37 17 32,75 238,525 1798

78 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 21 10 18,50 2 2 1,50 2 3 1,25 11 3 10,25 1 0 1,00 37 18 32,50 237,745 1809

79 12355 HATİCE BUSE SEMİZ 12A 14 20 9,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 12 1 11,75 3 0 3,00 37 25 30,75 233,695 1836

80 12290 FURKAN TOPDEMİR 12F 23 12 20,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 35 20 30,00 230,000 1861

81 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 17 22 11,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 36 26 29,50 229,595 1865

82 12310 ÖZNUR KURT 12 19 16 15,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 35 22 29,50 229,140 1869

83 12082 GÖKÇE OĞUL 12 17 18 12,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 6 1 5,75 35 24 29,00 227,955 1888

84 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 20 11 17,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 32 16 28,00 224,318 1907

85 12264 KAAN MALÇOK 12 20 13 16,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 3 0,25 32 17 27,75 223,628 1913

86 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 22 11 19,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 31 15 27,25 221,793 1943

87 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 16 17 11,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 20 26,00 219,063 1971
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KATILIMLAR

88 12235 ZEYNEP ABA 12 19 7 17,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 29 15 25,25 215,993 1990

89 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 18 15 14,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 8 6 6,50 31 26 24,50 214,138 2009

90 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 18 11 15,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 11 -0,75 30 25 23,75 211,743 2034

91 12127 CEYDA POY *Z 12 11 14 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 4 2,00 28 21 22,75 209,730 2047

92 12365 SALİH TETİK 12 15 19 10,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 31 22,25 207,813 2060

93 0 ELİF AKSÖ Z 12 17 15 13,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,443 2073

94 12356 FURKAN ZENGİN 12 17 9 14,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 25 18 20,50 201,993 2083

95 12398 BÜŞRA MUTLU 12 14 16 10,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 27 19,25 198,915 2100

96 12293 ZELİHA NUR UYSAL 12 18 19 13,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 1 0 1,00 25 27 18,25 195,393 2123

97 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 15 22 9,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 12 1,00 1 1 0,75 27 44 16,00 189,085 2160

98 12426 NURHAYATÖLMEZ 12 15 20 10,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 3 7 1,25 23 34 14,50 184,490 2178

99 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 14 15 10,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 20 22 14,50 184,458 2180

100 0 BERFİN AKAR 12 10 22 4,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 32 14,00 183,685 2185

101 12312 ARİFE ALTINTAŞ   9 20 4,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 7 4 6,00 19 31 11,25 175,455 2230

102 12345 UMUT TALHA  İĞİTER 12 12 22 6,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 19 33 10,75 173,640 2249

103 12359 NERMİN TAŞCI 12A 10 23 4,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 41 6,75 161,823 2302
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 103 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 24,48 11,37 21,63 3,46 1,11 3,18 3,20 1,35 2,87 2,67 0,53 2,54 3,77 0,57 3,62 9,58 3,17 8,79 0,91 0,21 0,86 0,37 0,73 0,19 0,42 0,47 0,30 0,19 0,86 -0,02 49,05 20,37 43,96 271,950

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  11 12 12A 12B 12C 12E 12F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  11 12 12A 12B 12C 12E 12F

                                                5 / 5



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)103 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,4 10,9 21,65 12,6 3,5 11,68 13,3 3,9 12,36 3,2 4,6 2,08 53,5 22,9 47,77 281,470

Okul Ortalaması 24,5 11,4 21,63 13,1 3,6 12,21 10,5 3,4 9,65 1,0 2,1 0,47 49,1 20,4 43,96 271,950

KATILIMLAR

1 12393 ELİF TAŞTAN 12 34 6 32,50 17 2 16,50 35 5 33,75 8 7 6,25 94 20 89,00 406,805 1 1 47 47 69

2 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 35 5 33,75 16 3 15,25 28 3 27,25 7 6 5,50 86 17 81,75 384,718 2 2 91 91 160

3 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 30 8 28,00 19 1 18,75 29 1 28,75 6 5 4,75 84 15 80,25 380,905 1 3 99 99 180

4 16004 NURGÜL ARGÜN 12 31 8 29,00 18 2 17,50 30 4 29,00 5 2 4,50 84 16 80,00 380,010 3 4 101 101 186

5 12052 FATMA SELENAY VURAL12 35 5 33,75 19 0 19,00 27 3 26,25 1 2 0,50 82 10 79,50 377,723 4 5 105 105 197

6 12200 DEHA AKYOL 12A 33 7 31,25 16 3 15,25 28 2 27,50 4 8 2,00 81 20 76,00 367,538 1 6 127 127 254

7 12005 ECE SUDE ASLAN 12 33 7 31,25 19 1 18,75 25 5 23,75 0 3 -0,75 77 16 73,00 358,368 5 7 149 149 307

8 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12A 31 7 29,25 17 1 16,75 25 6 23,50 2 2 1,50 75 16 71,00 352,678 2 8 169 169 360

9 0 NAZLI ERKELET 12A 30 8 28,00 19 1 18,75 23 6 21,50 1 2 0,50 73 17 68,75 346,005 3 9 193 193 414

10 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 32 6 30,50 18 2 17,50 20 3 19,25 1 0 1,00 71 11 68,25 344,190 6 10 205 205 435

11 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 31 6 29,50 15 4 14,00 21 2 20,50 3 4 2,00 70 16 66,00 337,565 7 11 241 241 515

12 12030 BERKAY ÜNAL 12A 32 8 30,00 19 0 19,00 19 3 18,25 1 9 -1,25 71 20 66,00 337,370 4 12 243 243 520

13 12307 DİLA YÜKSEL 12 33 7 31,25 18 1 17,75 17 4 16,00 1 8 -1,00 69 20 64,00 331,178 8 13 265 265 571

14 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 27 12 24,00 19 0 19,00 17 3 16,25 6 7 4,25 69 22 63,50 330,820 9 14 271 271 578

15 12285 HAMZA SAMET TURAN 12A 35 5 33,75 15 3 14,25 15 7 13,25 3 3 2,25 68 18 63,50 329,473 5 15 277 277 592

16 12166 BEYZA ÇİÇEK 12 32 6 30,50 16 1 15,75 17 4 16,00 1 3 0,25 66 14 62,50 326,795 10 16 289 289 625

17 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 29 11 26,25 18 2 17,50 19 4 18,00 1 2 0,50 67 19 62,25 326,603 1 17 291 291 628

18 12336 KAAN ŞENGÜL 12 33 7 31,25 18 1 17,75 14 2 13,50 0 3 -0,75 65 13 61,75 324,393 11 18 305 306 659

19 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 32 7 30,25 14 6 12,50 19 3 18,25 65 16 61,00 322,288 12 19 311 312 679

20 12015 ARDA KUMOVA 12A 30 10 27,50 18 2 17,50 16 5 14,75 1 4 0,00 65 21 59,75 318,870 6 20 333 334 719

21 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 32 8 30,00 16 4 15,00 19 10 16,50 1 12 -2,00 68 34 59,50 317,710 13 21 345 346 737

22 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 32 8 30,00 18 2 17,50 10 1 9,75 2 2 1,50 62 13 58,75 315,585 14 22 355 357 765

23 12262 ASLI NAZ ABALI 12 31 8 29,00 16 2 15,50 14 2 13,50 1 2 0,50 62 14 58,50 314,920 15 23 359 361 778

24 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 29 10 26,50 15 4 14,00 17 3 16,25 1 3 0,25 62 20 57,00 310,705 16 24 377 379 817

25 12080 ERA  AKYÜZ 12 31 5 29,75 13 2 12,50 16 2 15,50 0 5 -1,25 60 14 56,50 308,713 17 25 385 388 844

26 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 29 10 26,50 14 5 12,75 17 2 16,50 1 6 -0,50 61 23 55,25 305,390 18 26 397 401 880

27 12384 ELİF AKALIN 12 27 9 24,75 18 0 18,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 58 13 54,75 304,118 19 27 409 414 905

28 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 32 7 30,25 13 5 11,75 14 4 13,00 0 1 -0,25 59 17 54,75 303,403 2 28 413 418 917

29 12130 SİBEL ORUCU 12 30 10 27,50 16 2 15,50 13 4 12,00 0 2 -0,50 59 18 54,50 302,995 20 29 415 420 920

30 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 23 15 19,25 15 2 14,50 21 3 20,25 59 20 54,00 302,578 21 30 417 422 924

31 12348 ALEYNA YAVUZ 12 31 8 29,00 16 2 15,50 10 2 9,50 0 6 -1,50 57 18 52,50 296,720 22 31 447 455 998

32 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 29 6 27,50 14 4 13,00 9 1 8,75 3 2 2,50 55 13 51,75 294,810 7 32 455 463 1022

33 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 30 10 27,50 19 1 18,75 6 5 4,75 2 6 0,50 57 22 51,50 293,975 8 33 461 470 1034

34 12419 ÖMER MERHAN 12C 23 9 20,75 16 3 15,25 15 4 14,00 54 16 50,00 290,303 1 34 487 498 1094

35 12111 SUDE DURAN 12 28 9 25,75 16 3 15,25 11 6 9,50 0 3 -0,75 55 21 49,75 288,868 23 35 497 509 1120

36 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 28 8 26,00 17 1 16,75 8 1 7,75 0 3 -0,75 53 13 49,75 288,835 24 36 499 511 1122

37 12376 LARA ÜTÜK 12 31 8 29,00 13 6 11,50 8 2 7,50 1 0 1,00 53 16 49,00 286,250 25 37 519 532 1161

38 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 31 9 28,75 14 4 13,00 8 7 6,25 53 20 48,00 283,223 9 38 539 552 1211

39 12247 SUDE OLCAY 12 28 12 25,00 15 5 13,75 11 6 9,50 0 2 -0,50 54 25 47,75 282,935 26 39 545 558 1218

40 12226 YAKUP AYKAÇ 12 27 8 25,00 16 1 15,75 8 2 7,50 0 2 -0,50 51 13 47,75 282,935 26 39 545 558 1218

41 14038 BARAN DENİZ 12 27 11 24,25 16 3 15,25 11 10 8,50 0 2 -0,50 54 26 47,50 282,278 28 41 551 564 1230

42 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 29 9 26,75 12 3 11,25 9 1 8,75 1 1 0,75 51 14 47,50 282,003 29 42 555 568 1236

43 12408 ENES ATKI 12 20 13 16,75 14 5 12,75 13 7 11,25 8 8 6,00 55 33 46,75 281,248 30 43 561 574 1247

44 12350 ALİ RIZA TİLKAT 12 28 5 26,75 12 4 11,00 9 0 9,00 49 9 46,75 279,708 31 44 571 585 1268

45 12275 ÖMER GÜLEÇ 12A 24 16 20,00 15 4 14,00 11 4 10,00 3 3 2,25 53 27 46,25 279,165 10 45 577 593 1282

46 12358 YAĞIZ ŞİM* 12A 26 9 23,75 15 1 14,75 8 1 7,75 49 11 46,25 278,588 11 46 579 595 1285

47 12254 HİLAL YILMAZ 12A 27 7 25,25 16 2 15,50 5 0 5,00 48 9 45,75 276,883 12 47 593 611 1318

48 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 31 9 28,75 14 5 12,75 5 3 4,25 50 17 45,75 276,428 13 48 597 616 1326
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)103 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,4 10,9 21,65 12,6 3,5 11,68 13,3 3,9 12,36 3,2 4,6 2,08 53,5 22,9 47,77 281,470

Okul Ortalaması 24,5 11,4 21,63 13,1 3,6 12,21 10,5 3,4 9,65 1,0 2,1 0,47 49,1 20,4 43,96 271,950

KATILIMLAR

49 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 24 12 21,00 12 3 11,25 12 2 11,50 1 2 0,50 49 19 44,25 272,925 14 49 611 631 1365

50 18001 DİLA BOZKURT 11 22 14 18,50 13 6 11,50 14 1 13,75 0 1 -0,25 49 22 43,50 270,955 1 50 633 655 1405

51 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 27 7 25,25 13 4 12,00 8 6 6,50 48 17 43,75 270,843 15 51 635 657 1407

52 12181 SEDEN KUTLU 12A 25 12 22,00 16 1 15,75 6 5 4,75 1 1 0,75 48 19 43,25 269,785 16 52 643 666 1423

53 12347 SILA AKAR 12 27 9 24,75 14 3 13,25 6 3 5,25 47 15 43,25 269,398 32 53 649 672 1432

54 12349 TALHA KARAKOÇ 12C 27 13 23,75 11 9 8,75 12 7 10,25 50 29 42,75 268,018 2 54 659 682 1450

55 0 ECRİN AKAR 11 24 10 21,50 13 2 12,50 7 3 6,25 2 0 2,00 46 15 42,25 266,880 2 55 667 690 1467

56 12029 DAMLA KULA 12A 23 13 19,75 15 5 13,75 8 2 7,50 1 2 0,50 47 22 41,50 264,783 17 56 675 699 1492

57 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 25 12 22,00 15 2 14,50 7 7 5,25 0 1 -0,25 47 22 41,50 264,460 33 57 677 701 1496

58 12286 ENES AKYOL 12E 22 12 19,00 11 3 10,25 12 2 11,50 0 2 -0,50 45 19 40,25 261,065 3 58 695 721 1538

59 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 24 9 21,75 14 2 13,50 5 1 4,75 43 12 40,00 259,973 18 59 701 728 1550

60 12350 YUDUM DAŞ 12 22 10 19,50 12 3 11,25 9 1 8,75 43 14 39,50 258,755 34 60 709 737 1564

61 12231 NAZ GÖKÇEN 12 22 13 18,75 7 5 5,75 13 2 12,50 3 3 2,25 45 23 39,25 258,188 35 61 715 744 1573

62 12148 İREM TÜRELİ 12 23 6 21,50 15 1 14,75 3 0 3,00 41 7 39,25 257,740 36 62 719 749 1581

63 12404 GİZEM PALA 12 25 12 22,00 14 4 13,00 7 18 2,50 3 7 1,25 49 41 38,75 256,215 37 63 729 760 1596

64 12414 MUHAMMED SENA AKSU12 26 10 23,50 12 7 10,25 5 0 5,00 43 17 38,75 255,970 38 64 731 762 1599

65 12379 UMAY AK 12 26 10 23,50 11 5 9,75 5 2 4,50 1 1 0,75 43 18 38,50 255,245 39 65 737 768 1609

66 0 KAYRA HOROZLAR 12B 26 9 23,75 14 4 13,00 2 1 1,75 1 4 0,00 43 18 38,50 255,183 1 66 739 770 1611

67 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 24 13 20,75 12 6 10,50 7 2 6,50 1 3 0,25 44 24 38,00 254,073 40 67 749 780 1626

68 12259 EMİRHAN GEDİK 12 16 16 12,00 15 3 14,25 12 6 10,50 43 25 36,75 251,425 41 68 763 797 1660

69 12369 UMUT CAN SARIALTU N12A 24 10 21,50 11 2 10,50 5 2 4,50 40 14 36,50 249,435 19 69 771 807 1681

70 12136 RANA BODUR 12 23 13 19,75 15 3 14,25 4 4 3,00 0 3 -0,75 42 23 36,25 248,878 42 70 775 812 1690

71 12401 SUDENAZ YOLCU 12 21 16 17,00 15 3 14,25 5 3 4,25 0 2 -0,50 41 24 35,00 245,470 43 71 791 829 1723

72 12039 ÖZNUR SALTIK 12 22 16 18,00 12 5 10,75 6 4 5,00 40 25 33,75 241,585 44 72 805 845 1761

73 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 16 18 11,50 11 3 10,25 12 3 11,25 39 24 33,00 240,165 45 73 811 852 1779

74 12391 İSMAİL AKDEDE 12 21 14 17,50 10 8 8,00 8 1 7,75 39 23 33,25 240,140 46 74 813 854 1781

75 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 18 19 13,25 13 6 11,50 5 0 5,00 5 7 3,25 41 32 33,00 240,068 2 75 815 856 1783

76 12049 BEYZA DÖLEŞ 12A 23 14 19,50 12 4 11,00 3 1 2,75 38 19 33,25 239,880 20 76 817 858 1785

77 0 ARDA GÜ 12 20 8 18,00 13 1 12,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 37 17 32,75 238,525 47 77 823 864 1798

78 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 21 10 18,50 4 5 2,75 12 3 11,25 37 18 32,50 237,745 48 78 831 872 1809

79 12355 HATİCE BUSE SEMİZ 12A 14 20 9,00 8 4 7,00 15 1 14,75 37 25 30,75 233,695 21 79 843 884 1836

80 12290 FURKAN TOPDEMİR 12F 23 12 20,00 11 8 9,00 1 0 1,00 35 20 30,00 230,000 2 80 853 894 1861

81 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 17 22 11,50 12 4 11,00 7 0 7,00 36 26 29,50 229,595 49 81 855 896 1865

82 12310 ÖZNUR KURT 12 19 16 15,00 14 6 12,50 2 0 2,00 35 22 29,50 229,140 50 82 857 898 1869

83 12082 GÖKÇE OĞUL 12 17 18 12,50 12 5 10,75 6 1 5,75 35 24 29,00 227,955 51 83 863 904 1888

84 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 20 11 17,25 9 3 8,25 3 2 2,50 32 16 28,00 224,318 52 84 869 910 1907

85 12264 KAAN MALÇOK 12 20 13 16,75 11 1 10,75 1 3 0,25 32 17 27,75 223,628 53 85 873 914 1913

86 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 22 11 19,25 7 4 6,00 2 0 2,00 31 15 27,25 221,793 54 86 889 930 1943

87 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 16 17 11,75 12 2 11,50 1 0 1,00 2 1 1,75 31 20 26,00 219,063 55 87 903 945 1971

88 12235 ZEYNEP ABA 12 19 7 17,25 8 4 7,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 29 15 25,25 215,993 56 88 907 949 1990

89 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 18 15 14,25 5 5 3,75 8 6 6,50 31 26 24,50 214,138 57 89 915 957 2009

90 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 18 11 15,25 10 3 9,25 2 11 -0,75 30 25 23,75 211,743 58 90 929 971 2034

91 12127 CEYDA POY *Z 12 11 14 7,50 14 3 13,25 3 4 2,00 28 21 22,75 209,730 59 91 933 975 2047

92 12365 SALİH TETİK 12 15 19 10,25 11 4 10,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 30 31 22,25 207,813 60 92 939 981 2060

93 0 ELİF AKSÖ Z 12 17 15 13,25 7 4 6,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,443 61 93 943 985 2073

94 12356 FURKAN ZENGİN 12 17 9 14,75 6 2 5,50 2 7 0,25 25 18 20,50 201,993 62 94 945 987 2083

95 12398 BÜŞRA MUTLU 12 14 16 10,00 6 7 4,25 3 0 3,00 3 4 2,00 26 27 19,25 198,915 63 95 957 999 2100

96 12293 ZELİHA NUR UYSAL 12 18 19 13,25 3 5 1,75 4 3 3,25 25 27 18,25 195,393 64 96 967 1010 2123

                                                2 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)103 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,4 10,9 21,65 12,6 3,5 11,68 13,3 3,9 12,36 3,2 4,6 2,08 53,5 22,9 47,77 281,470

Okul Ortalaması 24,5 11,4 21,63 13,1 3,6 12,21 10,5 3,4 9,65 1,0 2,1 0,47 49,1 20,4 43,96 271,950

KATILIMLAR

97 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 15 22 9,50 7 9 4,75 5 13 1,75 27 44 16,00 189,085 22 97 977 1020 2160

98 12426 NURHAYATÖLMEZ 12 15 20 10,00 5 7 3,25 3 7 1,25 23 34 14,50 184,490 65 98 987 1030 2178

99 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 14 15 10,25 4 4 3,00 2 3 1,25 20 22 14,50 184,458 66 99 989 1032 2180

100 0 BERFİN AKAR 12 10 22 4,50 7 5 5,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 22 32 14,00 183,685 67 100 991 1034 2185

101 12312 ARİFE ALTINTAŞ   9 20 4,00 3 7 1,25 7 4 6,00 19 31 11,25 175,455 1 101 1005 1049 2230

102 12345 UMUT TALHA  İĞİTER 12 12 22 6,50 5 7 3,25 1 2 0,50 1 2 0,50 19 33 10,75 173,640 68 102 1009 1054 2249

103 12359 NERMİN TAŞCI 12A 10 23 4,25 5 15 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 17 41 6,75 161,823 23 103 1021 1067 2302
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFE ALTINTAŞ 12312   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,455 281,470 1 101 1005 1049 2230

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 1 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 4,00 21,63 21,65

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 2,87 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,75 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 1,25 12,21 11,68

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 6,00 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,86 1,64

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 6,00 9,65 12,36

Toplam: 120 19 31 11,25 9 11,25 43,96 47,77

TYT Türkçe a bbBa Bd b edACdDb aecd d   E bC dcECce

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  cb  ceb c AB    cC 

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B B   Da     C aba    D E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 4 9 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 3 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA BOZKURT 18001 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,955 281,470 1 50 633 655 1405

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 2 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 20,00 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,88 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,88 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,00 12,21 11,68

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 9,00 8,79 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,00 0,86 1,64

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 10,00 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,50 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,88 0,47 2,08

Toplam: 120 49 22 43,50 36 42,88 43,96 47,77

TYT Türkçe B DaBaAeB  cadbCBDCbeDEaaCAADbbECcCDECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bbDBdEBAdD ABaCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B B   Da BAC  B  B    D E E       D   D 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         e           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AKAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,880 281,470 2 55 667 690 1467

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 2 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,00 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,50 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,88 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,88 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,00 12,21 11,68

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 9,00 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 0,86 1,64

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 10,00 9,65 12,36

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,50 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,36

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,88 0,47 2,08

Toplam: 120 46 15 42,25 35 42,88 43,96 47,77

TYT Türkçe DaB A BdDBcBEBdACbeDCB ebbCDAECE CDEC a 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E dD DEBA C AB CAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB BeBcC   D     a       E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen   C      B          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA YAVUZ 12348 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,720 281,470 22 31 447 455 998

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 57 18 52,50 44 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe aADeBDAeBE EeEACBDCbBDEdDabADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADaEEBACD AB CAdACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B BB   C BdCc         D E E       D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    de   e      ee  d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EGE YÖZDEMİR 12097 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,718 281,470 2 2 91 91 160

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 86 17 81,75 68 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe BADeBcABBEDaBEACBDCbBDEBDeAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bADBEEBAbD ABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADCABACBCB ABB CEc EB  DCc   D dCDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDACbe  BDaae  B   d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ RIZA TİLKAT 12350 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,708 281,470 31 44 571 585 1268

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 49 9 46,75 39 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe B bCBDb B   d ACB CbBDEBDaAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  ADBEaB eD ABa AeACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B B     A  C       E    E E  C          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,525 281,470 47 77 823 864 1798

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 37 17 32,75 27 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe B D BDe      dAaBaC B Ecba ADEA CACDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBE BA D  B  AaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  bBE  aa     C                    e   D 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   eebe              

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ ABALI 12262 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,920 281,470 15 23 359 361 778

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 62 14 58,50 49 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe acDCBDeBBcDEaEACBDCbBDEB edADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbDBEEBACDeAB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBD DCABdC CB         EBa             

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B e    e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DENİZ 14038 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,278 281,470 28 41 551 564 1230

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 54 26 47,50 40 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DeaAAaB bBDa BcedABDaBDeEAdDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDaBAaCdAB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BdC D Dda  Cade ace EeE            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen         de          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 6 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AKAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,685 281,470 67 100 991 1034 2185

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 22 32 14,00 12 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DCcdA Bbeeca abAdeebadDeEACcbdC  ee  c  

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECb   aBAa     aAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik     A  C D cC    a   d                a 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen                   d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇİÇEK 12166 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,795 281,470 10 16 289 289 625

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 66 14 62,50 52 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe Da AceBdDBDcEBEAC BDCBDDEAbDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E ADBDEBAdC ABDCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEB BcC   DC c CBE   aD ECE     a D   D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  e    e  B         a

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KOCABAŞ 12308 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,585 281,470 14 22 355 357 765

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 62 13 58,75 49 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DeaAABBacBDBEBdACbBDCBbDEACcAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBAaCdABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB B C   D    CB     a E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B     Aa e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA MUTLU 12398 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,915 281,470 63 95 957 999 2100

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 26 27 19,25 16 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe b a b B  Ba  dcA  BaadaaEAeDdbCbACDE DCd

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECe  ac A   Ae CdeAb

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik      B   D                              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ACeD     e     be   

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA DEMİRHAN 12311 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,318 281,470 52 84 869 910 1907

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 32 16 28,00 23 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe a baBDecB b   ACBcCbB EBDC bDEbbCACDEC  

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  e BEaBAbD  B  A AC 

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   B      Bc           e                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA POY *Z 12127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,730 281,470 59 91 933 975 2047

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 28 21 22,75 19 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe BAbbeed a D         B b  b AcbebCACaECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbDBEEeAdD AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik    B  Da        c     c E   e           

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇİLİNGİR 12373 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,835 281,470 24 36 499 511 1122

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 53 13 49,75 41 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DCa b BccBcB BEACbBDbBDDEb DAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBA CdAB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB e B     DC          D E         D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          e      b e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12183 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,165 281,470 45 73 811 852 1779

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 39 24 33,00 28 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe cbba cABBEccacAeBbCbeDbBbeA  bA  ACDECb 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEcBAaD     A ACe

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBE    ABA    Cc  EbE       a  E    C  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA YÜKSEL 12307 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,178 281,470 8 13 265 265 571

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 69 20 64,00 53 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe aADaBDdBBdDEBEACBDCdBDEBDCAADEAECbCDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEEBA DBABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBC A CABACBCa Ad  CdD EBc             

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d  b    Be  e dda  b

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 3 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SUDE ASLAN 12005 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,368 281,470 5 7 149 149 307

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 77 16 73,00 61 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DaBAcBBEDBeBcBEACABDbBaDEAeDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBAdCBABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BeEeABACBD  CaABCBddECBD ECEE    EAD   D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen             a    bd 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 3 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KARAKULLUKÇU 12422 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,745 281,470 48 78 831 872 1809

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 37 18 32,50 27 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe Dda be cDBD dcc C   CcbDEACD ECEACDECD A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal Ede BDdBba          

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBdBA      DCCAB  cB   e E      B       

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 15 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKALIN 12384 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,118 281,470 19 27 409 414 905

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 58 13 54,75 46 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe BADaB ABdbeEB ACBDbbBDE DbbADaAECACDECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDBAB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D  C BAa  B c       Ed        D  CD 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen                e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKSÖ Z 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,443 281,470 61 93 943 985 2073

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 27 23 21,25 18 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe B baec dB e  dAC eCbBeEcee ADE ECcCDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal C e EcBb       AaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  bB   a   d             E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         d           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ ÇİÇEK 12279 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,595 281,470 49 81 855 896 1865

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 36 26 29,50 25 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe acbeBDdeBaDdedbaBbCbBDEaDeeADEbbCbCcECc 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  eDBEdaA DBAB  eBACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B BE  DC                             CD 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAŞTAN 12393 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,805 281,470 1 1 47 47 69

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 9 1 8,75 88 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 94 20 89,00 74 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DaBcABBcDBDBEBEACbBDCBDDEAeDAECEbCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaADBDEBA CBABDCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABACBDeDCCAaCBdBECBDBECEEeECBEADBACe

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  CCa b AEBeC edAe Ba

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKGÜN 12382 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,190 281,470 6 10 205 205 435

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 71 11 68,25 57 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe B DdBDcBB DcaEACBDCABDEBDCAADEdbCACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDdABDCAdACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  ADdABA  CB   B CdD E E D      d CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN GEDİK 12259 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,425 281,470 41 68 763 797 1660

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 43 25 36,75 31 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe aAbadcAcBac BdAbBaCABDEdadAeDEAEa       

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEcBAaDcAB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   eCDADedBAC bB       D E E e        C d

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 4 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKÇASAYAR 12192 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,710 281,470 13 21 345 346 737

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 68 34 59,50 50 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DbBAcBBacBDBEBdACbeDCBDDEAeDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBbcBACCdABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik CBEBABbCdDADeCcBCcdBba DcE   D  B     eD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen beac Da  e a   cddeb

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 6 54
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ATKI 12408 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,248 281,470 30 43 561 574 1247

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 55 33 46,75 39 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe Dea b B b a  daACbBeCBDcEACcA CEAdDECDCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal cCbDBDEeACCBAa CABdC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BebBcBeC DAb C   Bd bCBD  CE            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eCCDaaDdbBDa e  C dD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ERA  AKYÜZ 12080 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,713 281,470 17 25 385 388 844

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 60 14 56,50 47 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe  Ca A B DBDBcBEACbBDCBbDEACDAECEACeECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E bDBD  AeC AB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik ABEB BAC DAeC A  B  E    b        AD   D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen   ec    be       d  

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇATALBAŞ 12086 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,288 281,470 12 19 311 312 679

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 65 16 61,00 51 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DaBAbBBd BDBcBEACbBDCBDDEAeDAECEcCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBbdebCCBABaCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BbCaD D C BCBE dC D ECE       D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜPCAN KARATAŞ 12220 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,705 281,470 16 24 377 379 817

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 62 20 57,00 48 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe adDeBDb BacEacACBDCbBDEBDeAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBE aAeDBABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBED De     CBCABBb dD E E DC          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d bd  B             

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SELENAY VURAL 12052 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,723 281,470 4 5 105 105 197

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 82 10 79,50 66 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DaBbABBEDBDBEBdACbBDbBDDEACDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBA CBABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABACBDAcC eBCBdBECBD ECEE      D A D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          e        dD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ZENGİN 12356 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,993 281,470 62 94 945 987 2083

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 25 18 20,50 17 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DCBde d cBD  BEACbBaCe  E C AEC  dD    c

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E    Db  C  A   AaA 

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik CecceBdd                              e 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 7 3 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 3 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM PALA 12404 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,215 281,470 37 63 729 760 1596

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 7 15 3,25 11 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 7 18 2,50 6 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 49 41 38,75 32 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe B aCBDAeB bEdcAeBDCb eEBDCcADbAbCACDECDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CdDBEdBAab AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B aE AbebBedc adcBBc ba a   eCdc b      

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen C ee   EB a   ce  ed

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 9 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE OĞUL 12082 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,955 281,470 51 83 863 904 1888

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 35 24 29,00 24 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe adbaBcdBBa   EcCdDCbc EebeAADEe CbCDcaDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbeBEcBdbD A  CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B  B  D  B   CaC                        

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇALIŞKAN 12001 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,820 281,470 9 14 271 271 578

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 69 22 63,50 53 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe aADaBebeBcb aEACBDdABDccDCAADEAECbCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDBAB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbB   D  BAdBCBCA  E ED EB  aC          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen e AdbDa B  B AceD  d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12246 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,460 281,470 33 57 677 701 1496

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 47 22 41,50 35 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe acDbBDe  bc cdACBDCbBDEBDeAADEAECbCDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CAedEEBACD AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  EaD  D  BeC   C ac bac E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen                e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 5 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TÜRELİ 12148 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,740 281,470 36 62 719 749 1581

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 41 7 39,25 33 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe   b BDA       ACdDCbBDEBDCAADabECcCDECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEcBA D AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   BB  D                                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL AKDEDE 12391 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,140 281,470 46 74 813 854 1781

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 39 23 33,25 28 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe BADbBcb B DbecAaBaCAdDbBad  DE bCACcECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcbBEcBA DeAe CeaACa

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B B      B     eA     D EB              

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN MALÇOK 12264 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,628 281,470 53 85 873 914 1913

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 32 17 27,75 23 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe b BcA B  eDd d ACbBDCBe dbeDAbCEbCDECbCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECcDBD BA      CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik            e b         c                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ŞENGÜL 12336 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,393 281,470 11 18 305 306 659

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 65 13 61,75 51 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DaBAABBEbBDBEBcACABDbBDDEAeDAECEbCDECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBAeC ABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik EBEBABAC   D Cc CBd    D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          e      b d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
LARA ÜTÜK 12376 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,250 281,470 25 37 519 532 1161

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 53 16 49,00 41 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe BADaBDABBEeEdEACBDCAeDEBaeAADE bCACcECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CAeBEa AaDdABDCAdAbC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik e B      BAC  d         EB            D 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12278 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,565 281,470 7 11 241 241 515

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 70 16 66,00 55 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe a DaBcABB DEB ACBDCbBDEBaaAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bdDBEEBb DBABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik aEBBDADdABAC CB ABBE ED EBE             

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen Cc     EB   e d   e 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET FATİH ŞAHİN 12112 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,578 281,470 21 30 417 422 924

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 59 20 54,00 45 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe c DaBbeBBcb aEACBDCABbbdDabAeEAbCACDECbC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEE ACD AB CeaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D DCABd  CBCcBBE ED E EE C a        

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS DANACIOĞLU 12260 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,138 281,470 57 89 915 957 2009

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 31 26 24,50 20 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe baa e BEcBDBcBdACbabCeaDE eb bCE CDEC C 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E bD bcB       bA bC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B Bcb   a  A C      De eE a          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN EVCİMEN 12253 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,390 281,470 18 26 397 401 880

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 61 23 55,25 46 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DdBcABdbcBDBEB ACbeDbBDDEAeDAECEACDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaADBDdeAaC ABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBABeC   DC    aE  C D EC          ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ded      B a     de 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 12026 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,073 281,470 40 67 749 780 1626

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 44 24 38,00 32 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe abDaBDdcB a  EACBDCbBaEBDCedDEcECACDECba

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbbBcEBAeD ABaCe ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  b DD b    C     B    D E   D           

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B     de   b

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SENA AKSU 12414 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,970 281,470 38 64 731 762 1599

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 43 17 38,75 32 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DCade B bBD  BbACbeDCBDDEbbDAECcACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EecDBadBAdC ABaCAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B B   C        C                       

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ALCEYLAN 12395 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,063 281,470 55 87 903 945 1971

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,94 12,21 11,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 31 20 26,00 22 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe bda b Bbccc  BccCbBc BDa eecAECEACDEeDC 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EeAbBDEB C  A  CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Fen  C         C      e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ GÖKÇEN 12231 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,188 281,470 35 61 715 744 1573

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 45 23 39,25 33 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe b a b BbDBc  BEACbdDCBaDEAbcAECbbCDECDeA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal Ee bB bebC     CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB B C  AD    CB     a EdE       D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen deC c    B       E  

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL ARGÜN 16004 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,010 281,470 3 4 101 101 186

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 84 16 80,00 67 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DaBAbeBE BDBEBEACbBaCBDeEAeDAbCEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBAbCBABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABAbBDADCCABCBdB CBDBECEEc    AD AbD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen da D D   BD       B 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAYATÖLMEZ 12426 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,490 281,470 65 98 987 1030 2178

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 23 34 14,50 12 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe bdabA B  BDa BdACAacedDcbdabAdCbACedC Cc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal aCbDBcdeAbeB        

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik DBd  d   cccdCd                         

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR KURT 12310 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,140 281,470 50 82 857 898 1869

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 35 22 29,50 25 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe acbeBDd B c  EAaBDabB EBcdeAbbbECACDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bbDBEEdACDBABaCAeAbC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   B                                     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 12039 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,585 281,470 44 72 805 845 1761

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 40 25 33,75 28 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe baa eeBbDBDc ddAdABDCBDeEeaDAdCEbCDECDCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal cCb aDcBAaC AB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B  c     bC   c     D E   a          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
RANA BODUR 12136 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,878 281,470 42 70 775 812 1690

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 42 23 36,25 30 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe bCaAe BEbBa  B ACbBDCBacEbCDdbCEbCDECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E bDBDEBACCdAB CAeAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik E  e B C        C    a   b   e          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  ed          e      

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN KIRMIZIGÜL 12319 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,458 281,470 66 99 989 1032 2180

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 20 22 14,50 12 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe Dba e B beD  ddAd Bce D a dD bCbeCDECDC 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal dCeD Dc        C e  

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik     A  d   e a                          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH TETİK 12365 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,813 281,470 60 92 939 981 2060

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 30 31 22,25 19 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe B DeBDe B b adeCdDaeBDacDdAebad C CcceDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eAeB  BbdD AB  ABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik       D        b B      a   D d         

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    b  a    c e  a   

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL ORUCU 12130 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,995 281,470 20 29 415 420 920

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 59 18 54,50 45 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DCBbdBBcbBDecddACdBDCcDDEACDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECAeBDcBACC AB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BbB BcC  dDCC  CBd  C D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen                e  e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AKAR 12347 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,398 281,470 32 53 649 672 1432

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 47 15 43,25 36 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe Daa  cBdDBDB BcACbBaCBDDEbCDAECEbCDECD A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBeaB CCBA  CAcAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  e   B C   D   eC      D b              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DURAN 12111 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,868 281,470 23 35 497 509 1120

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 55 21 49,75 41 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe aaB ABBccBDacB ACbBDCBDD bCDAECEcCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E ADBbEBAeCdABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  e e BAC  dDC  BCd   CBD ce             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  b       e        e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE OLCAY 12247 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,935 281,470 26 39 545 558 1218

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 54 25 47,75 40 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DCBcbBBacBcddBdACbaDCBDDEAdDAECEdCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDcBAbCdABaCAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik CBEB BcCa  Dad  CBE    De  c            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  e                e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YOLCU 12401 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,470 281,470 43 71 791 829 1723

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 41 24 35,00 29 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DCaceeBcDBDd BbA bBabBDeEbabAECEbCDEC bA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECAbBDEB eC ABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik     ABbd               D E   e          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen                  d a

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
UMAY AK 12379 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,245 281,470 39 65 737 768 1609

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 43 18 38,50 32 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe a bCBcAeB D dEAeBDCbBDEBcdbADE ECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  cDaEEBACb ABca  ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  ae   D AB C                            

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen       B e           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA  İĞİTER 12345 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,640 281,470 68 102 1009 1054 2249

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 19 33 10,75 9 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe B beBDd d ba ccaBcde abBDCeebcedC CDcCDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal C ecdcB acB BcC     

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik       b            b                    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  c       a        C 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 7 11 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TEKELİ 12161 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,003 281,470 29 42 555 568 1236

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 51 14 47,50 40 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe bCBAABB aBcBcB ACbBDCBDDbAecAECEdCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal c ADBDcBA C ABc A AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik EBEB BbC   D  A C                       

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  b                B 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP AYKAÇ 12226 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,935 281,470 26 39 545 558 1218

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 51 13 47,75 40 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe BcD BDAdBcc B ACBaCbBDE aeAADEAEC CDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  ADBEEBAdDBAB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  EB   D  B   C d      D cB              

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    e    e           

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YUDUM DAŞ 12350 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,755 281,470 34 60 709 737 1564

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 43 14 39,50 33 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe DeacA B  cDB B ACbBDCcD Ebe bECEbCDECDC 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaeDBD BAaC  B CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B B C   D   eCB       E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12261 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,793 281,470 54 86 889 930 1943

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 31 15 27,25 23 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe aADCBcb a     eCdDCABDEc eAbDEAbCbCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  c a cBAbD     A ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   B                                     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA NUR UYSAL 12293 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,393 281,470 64 96 967 1010 2123

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 25 27 18,25 15 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe abDeBceeBaadaEACBbd BcbdcCAADaAdC CDECa 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal e e EaBAdc          

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik eb  e D               D           D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ABA 12235 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,993 281,470 56 88 907 949 1990

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 9,40 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,39 0,47 2,08

Toplam: 120 29 15 25,25 21 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe B DCBDA d     Aa  b aDEBae ADEbEC  DECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  bDaaEBA   A   e ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   a        C      c                     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen                d c  

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 12232 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,743 281,470 58 90 929 971 2034

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 68 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 21,24 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,94 12,21 11,68

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 8,68 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,72 0,86 1,64

TYT Matematik 40 2 11 -0,75 -2 9,40 9,65 12,36

Toplam: 120 30 25 23,75 20 42,98 43,96 47,77

TYT Türkçe bdB ecBdcB BEBcAaeBbCBDaEACDAE E        

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EebDdDEBAC     CA  C

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik Ccc becbaceceC                          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 9 2 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KUMOVA 12015 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,870 281,470 6 20 333 334 719

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 65 21 59,75 50 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe DadcAeBEeBDBEBEACbBDCBcDEbCDAECEdCDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBACCdABDCAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBdBACe AbC  BCBd    D E EE c         

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  eb  c   B        d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL UZUN 12031 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,975 281,470 8 33 461 470 1034

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 57 22 51,50 43 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe BADaBDABdEDcBEACBbbcBDEBaCbADEAECbCDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDeABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B B  dD  c d    A     e E   e           

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CbcCa d       cd    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ÜNAL 12030 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,370 281,470 4 12 243 243 520

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 71 20 66,00 55 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe acDdBDABBEacdEACdDCbBDEBDCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACD ABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBD DC BdCBCB cB ECED Ec        D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen ec eb   B a  d ea b 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DÖLEŞ 12049 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,880 281,470 20 76 817 858 1785

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 38 19 33,25 28 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe DeacbeBa BDB BcAebBDCBDDEb cAbCEbCDECDbA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal cad BDEBAeC AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik            c                       D   D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BİRCE YILDIRIM 12255 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,223 281,470 9 38 539 552 1211

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 53 20 48,00 40 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe BbDdBDbBBdDEBcACBDCbBDEcbeAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal beDBEcBACD bBDCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbBB  Db B CcCa dc   dD                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 5 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN AKDUMAN 12154 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,925 281,470 14 49 611 631 1365

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 49 19 44,25 37 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe  aB dB b BcBcddACbBDCBceEeCDAECEACDECbCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E AeBDEBAdC AB bA  C

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABdC   D      d E  D E         D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen     Bb   e          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ERDOĞAN 12032 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,678 281,470 2 8 169 169 360

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 75 16 71,00 59 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe D aAdBBc BDBcBEACbBDCBDDEbCDAECEACDcCDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaADBDEBACC ABDCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBABACB AbaCABCBdB C D ECcEb    AD AbD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B   b    eD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KULA 12029 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,783 281,470 17 56 675 699 1492

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 47 22 41,50 35 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe c a BD BBabcacACBDC eDEBDCAAbbAECbCDECba

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbDaEdBACDBABaCABcCC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik c BB  D  B C C        a EB              

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B      ea   

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DEHA AKYOL 12200 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,538 281,470 1 6 127 127 254

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 81 20 76,00 63 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe BbDdBDdBdcDEaEAeBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEeb DcABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  ADCABACBCBCA BECd  EcEEDC    D  CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDb  e  Be   dceDd b

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA SAMET TURAN 12285 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,473 281,470 5 15 277 277 592

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 68 18 63,50 53 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe DCaAbBBacBbBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDaBACC AB CeaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik ABbB Bdd  cDCCA CBd  CBD EC  a    d     

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  C  a  A B       de 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 2 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BUSE SEMİZ 12355 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,695 281,470 21 79 843 884 1836

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 37 25 30,75 26 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe a beBDdeBa dedbaBbCbBDEaDeeADEbbCbCc    

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  eDBEdaA DBAB   e   

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B BE  DCABcC C   B    D E         D  CD 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZ 12254 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,883 281,470 12 47 593 611 1318

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 48 9 45,75 38 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe  aad  Ba BD EB ACbBDCBDDEACDAECEeCDECDCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDcBAbC AB CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B       D C                          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ENES DOĞAN 12344 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,843 281,470 15 51 635 657 1407

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 48 17 43,75 36 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe BADbBDA B     ACBDCdBDEBDCAbDEbECACDdCce

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEdBAdD AB Cc dCC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B   D b eBbb e C     ED Ea              

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN GÖKÇE 12265 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,428 281,470 13 48 597 616 1326

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 50 17 45,75 38 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe BdDCBcbcBccbBcACBDCbBDEBDCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CAbBEEaAeDdAB CAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B B      Be   c       a E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ERKELET 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,005 281,470 3 9 193 193 414

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 73 17 68,75 57 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe B DbBcABBdDEddACBDbeBDE DCbADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBAaDBABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BbBB ADCABAC CBCc B CdDcb E De    D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B a    e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 3 54
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN TAŞCI 12359 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,823 281,470 23 103 1021 1067 2302

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 17 41 6,75 6 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe D a c ecb a  dEdec eaBbDEAdecbCbdCadCbeA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal dbcDabccbadedBDeAdcC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik            c   B                     b  

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          d          

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 7 12 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 12275 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,165 281,470 10 45 577 593 1282

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 53 27 46,25 39 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe BAbCdDAcBacEBdAdcDCbBeEBcdAbcEbECbCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEceACa ABcCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik e B   DbABAC C CA       aa        D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B     c aBCd

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SARENUR KATLANÇ 12108 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,973 281,470 18 59 701 728 1550

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 43 12 40,00 33 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe a D BDd B a BddCBbbAB EBDCAADEbECACD CbC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eAeBEEBA D AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik a     D       B       D E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEN KUTLU 12181 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,785 281,470 16 52 643 666 1423

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 48 19 43,25 36 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe BdDCde cB D aEAeBbCbBeEcDCbbDEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACD AB eA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik e B   c  BbC Ca c    E                  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B      e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SEZEN GÖKÇE FİDAN 12361 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,085 281,470 22 97 977 1020 2160

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 13 1,75 4 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 27 44 16,00 13 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe a bCBeb Bab ddeCBbCeBeddDeAbbbddCACDcCaC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bcead BAdc c e ABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik d     a debac  dcB  CEe a b       D  b  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 6 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA DÖNMEZ 12212 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,810 281,470 7 32 455 463 1022

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 9,82 9,65 12,36

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,17 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,01 -0,02 0,36

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,51 0,47 2,08

Toplam: 120 55 13 51,75 43 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe DbBAb B  BDc B ACbBDCBDaEACDAbCEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EeADBDcBAdC AB CAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BeC   DC                        A  

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen AC  a            E a

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT CAN SARIALTU N 12369 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,435 281,470 19 69 771 807 1681

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 40 14 36,50 30 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe a DdBcd B   BdAeBDdbB EBDeAADEAECcCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal   DBEdBACD A   Ae CC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   BB dD      C       dD                 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ŞİM* 12358 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,588 281,470 11 46 579 595 1285

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 23 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,48 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,87 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,86 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,63 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 13,22 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 8,87 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 0,86 1,64

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 9,82 9,65 12,36

Toplam: 120 49 11 46,25 39 46,79 43,96 47,77

TYT Türkçe DeB   B DBDBEB AebeDbBDDEAeDAECEACDECcab

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbADBDEBACC A  CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEB B C              Ba E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ŞIK 12099 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,068 281,470 2 75 815 856 1783

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 2 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 18,50 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,88 2,87 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,88 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,25 12,21 11,68

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 2,88 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 0,86 1,64

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 3,38 9,65 12,36

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,50 0,19 0,71

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,62 0,30 1,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,50 -0,02 0,36

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,62 0,47 2,08

Toplam: 120 41 32 33,00 28 35,75 43,96 47,77

TYT Türkçe adedec BBbcdBdACdDbbBDEBDC AccbECba ECDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CeDeEbBAebBAB dABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB                              C      

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen b  C   EBe e ebe dCE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA HOROZLAR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,183 281,470 1 66 739 770 1611

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 2 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 18,50 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 2,87 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,88 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,25 12,21 11,68

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,88 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,86 1,64

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,38 9,65 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,50 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,62 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,50 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,62 0,47 2,08

Toplam: 120 43 18 38,50 32 35,75 43,96 47,77

TYT Türkçe Dda e B bBD  BEACeBDCBDDEAdbAbCEACDECDaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECeDBDdBAaC AB CAeAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik D          D  c                         

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen deb B             e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MERHAN 12419 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,303 281,470 1 34 487 498 1094

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 2 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 22,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,87 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,00 12,21 11,68

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,12 8,79 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,00 0,86 1,64

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 12,12 9,65 12,36

Toplam: 120 54 16 50,00 42 46,38 43,96 47,77

TYT Türkçe bea b B  Ba  BdACABDbBbDEACDbECE CDECD A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECcDaDEBAaC ABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  e BABAC   DCCc C      Dcb   D       ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 2 31
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KARAKOÇ 12349 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,018 281,470 2 54 659 682 1450

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 2 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,25 21,63 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,87 2,69

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,62 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,00 12,21 11,68

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 10,12 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,00 0,86 1,64

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 12,12 9,65 12,36

Toplam: 120 50 29 42,75 36 46,38 43,96 47,77

TYT Türkçe DbabeaBcDBDBaBEACbBDCBaeEACDAECEddDECcCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbAeaDcBACedABcCeaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BbB ad   ADbC  Ccd ECdD  C          A  

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKYOL 12286 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,065 281,470 3 58 695 721 1538

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 3 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 25,17 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,75 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,87 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,83 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,83 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 13,17 12,21 11,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 12,58 8,79 10,73

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,58 0,86 1,64

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 14,17 9,65 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,33 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,08 0,47 2,08

Toplam: 120 45 19 40,25 34 52,42 43,96 47,77

TYT Türkçe B DCBa BBa EBcAbcDCAB EaDC AcEd CACDdeca

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CAbaEEBAaD     A ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   B   D  B C C         cEB     B dD  CD 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    e              b 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP TANIŞ 12269 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,603 281,470 1 17 291 291 628

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 3 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,17 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,75 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,83 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,17 12,21 11,68

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,58 8,79 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,58 0,86 1,64

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 14,17 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,19 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,33 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,33 -0,02 0,36

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,08 0,47 2,08

Toplam: 120 67 19 62,25 52 52,42 43,96 47,77

TYT Türkçe aADeBDeBBaccBaACBDCbBDEBDebADEcECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDBABaCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBD D  BbCaCBC B  CED EaE bC    D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B      ea   

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SAVUNMUŞ 12022 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,403 281,470 2 28 413 418 917

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 3 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,17 21,63 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,75 2,87 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,83 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,17 12,21 11,68

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,58 8,79 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,58 0,86 1,64

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 14,17 9,65 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,19 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,30 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,33 -0,02 0,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,08 0,47 2,08

Toplam: 120 59 17 54,75 46 52,42 43,96 47,77

TYT Türkçe BADaBDbBB cbeEACBDCbBDEBDCAADEAECcCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEaaACD ABa AaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D Da BdC CB c   CdD E E             

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen                e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÇİFTÇİ 12085 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,905 281,470 1 3 99 99 180

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 2 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,00 21,63 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,75 2,87 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,88 12,21 11,68

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 11,88 8,79 10,73

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,00 0,86 1,64

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 14,88 9,65 12,36

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,25 0,19 0,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,88 0,30 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 -0,02 0,36

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,38 0,47 2,08

Toplam: 120 84 15 80,25 67 55,12 43,96 47,77

TYT Türkçe BAbaBc eBE EaEACBDCbBDEBDeAAbEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDdABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  ADCABAC CBCABB CdD E E DCE   D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen e ACbD  B aB   ea  E

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TOPDEMİR 12290 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,000 281,470 2 80 853 894 1861

Puanı Hesaplanan: 103 1028 1075 2352

Katılımlar: 2 103 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 24,00 21,63 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,75 3,18 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,75 2,87 2,69

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,62 2,54 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,62 3,57

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 13,88 12,21 11,68

Toplam: 120 35 20 30,00 25 55,12 43,96 47,77

TYT Türkçe bCabe   cBD  BcAedBbCBaDEAdDAECEACDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal deADBDaBAaC AccCAabC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

51

%49,51

45

%43,69

4

%3,88

1

%0,97
 

2

%1,94
 

Doğru (%43,69)

Yanlış (%54,37)

Boş (%1,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükte Anlam A

29

%28,16

10

%9,71

14

%13,59

9

%8,74
 

41

%39,81
 

Doğru (%28,16)

Yanlış (%32,04)

Boş (%39,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam D

3

%2,91

29

%28,16
 

67

%65,05

1

%0,97

3

%2,91
 

Doğru (%65,05)

Yanlış (%32,04)

Boş (%2,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Söz Öbeklerinde Anlam C

31

%30,10

10

%9,71

23

%22,33

12

%11,65

17

%16,50

10

%9,71
 

Doğru (%22,33)

Yanlış (%67,96)

Boş (%9,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama B  

89

%86,41

2

%1,94

3

%2,91

6

%5,83

3

%2,91
 

Doğru (%86,41)

Yanlış (%10,68)

Boş (%2,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-11 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

8

%7,77

2

%1,94

23

%22,33

63

%61,17

5

%4,85

2

%1,94
 

Doğru (%61,17)

Yanlış (%36,89)

Boş (%1,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

33

%32,04

22

%21,36

5

%4,85

14

%13,59

19

%18,45

10

%9,71
 

Doğru (%32,04)

Yanlış (%58,25)

Boş (%9,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 İki Cümleyi Birleştirme B

2

%1,94

36

%34,95

8

%7,77

2

%1,94

16

%15,53

39

%37,86
 

Doğru (%34,95)

Yanlış (%27,18)

Boş (%37,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Ses Bilgisi - Karma B

2

%1,94

86

%83,50
 

8

%7,77

1

%0,97

6

%5,83
 

Doğru (%83,50)

Yanlış (%10,68)

Boş (%5,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Çekim Ekleri ve Türleri E

17

%16,50

9

%8,74

15

%14,56

8

%7,77

14

%13,59

40

%38,83
 

Doğru (%13,59)

Yanlış (%47,57)

Boş (%38,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

[1] Ad Soylu Sözcükler - Karma [2] Cümlenin
Ögeleri - Karma D

5

%4,85

18

%17,48

23

%22,33

27

%26,21

5

%4,85

25

%24,27
 

Doğru (%26,21)

Yanlış (%49,51)

Boş (%24,27)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Yazım Kuralları - Karma E

3

%2,91

3

%2,91

16

%15,53

6

%5,83

28

%27,18

47

%45,63
 

Doğru (%27,18)

Yanlış (%27,18)

Boş (%45,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

17

%16,50

39

%37,86

4

%3,88

10

%9,71

7

%6,80

26

%25,24
 

Doğru (%37,86)

Yanlış (%36,89)

Boş (%25,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma E

2

%1,94

3

%2,91

18

%17,48

27

%26,21

34

%33,01

19

%18,45
 

Doğru (%33,01)

Yanlış (%48,54)

Boş (%18,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Noktalama İşaretleri - Karma A

89

%86,41

3

%2,91

3

%2,91

2

%1,94

4

%3,88

2

%1,94
 

Doğru (%86,41)

Yanlış (%11,65)

Boş (%1,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Düşünceyi Geliştirme Yolları C

8

%7,77

2

%1,94

75

%72,82

5

%4,85

10

%9,71

3

%2,91
 

Doğru (%72,82)

Yanlış (%24,27)

Boş (%2,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

1

%0,97

81

%78,64

3

%2,91

15

%14,56
 

3

%2,91
 

Doğru (%78,64)

Yanlış (%18,45)

Boş (%2,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Paragrafı İkiye Ayırma D

9

%8,74

12

%11,65

5

%4,85

70

%67,96

3

%2,91

4

%3,88
 

Doğru (%67,96)

Yanlış (%28,16)

Boş (%3,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

6

%5,83

15

%14,56

74

%71,84

4

%3,88

2

%1,94

2

%1,94
 

Doğru (%71,84)

Yanlış (%26,21)

Boş (%1,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafın Yorumlanması A

17

%16,50

63

%61,17

2

%1,94

4

%3,88

7

%6,80

10

%9,71
 

Doğru (%16,50)

Yanlış (%73,79)

Boş (%9,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafın Yorumlanması B

5

%4,85

81

%78,64

1

%0,97

2

%1,94

10

%9,71

4

%3,88
 

Doğru (%78,64)

Yanlış (%17,48)

Boş (%3,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

6

%5,83

1

%0,97

4

%3,88

66

%64,08

14

%13,59

12

%11,65
 

Doğru (%64,08)

Yanlış (%24,27)

Boş (%11,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%1,94

9

%8,74

2

%1,94

2

%1,94

86

%83,50

2

%1,94
 

Doğru (%83,50)

Yanlış (%14,56)

Boş (%1,94)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

4

%3,88

72

%69,90

10

%9,71

9

%8,74

3

%2,91

5

%4,85
 

Doğru (%69,90)

Yanlış (%25,24)

Boş (%4,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D

15

%14,56

9

%8,74

6

%5,83

65

%63,11

2

%1,94

6

%5,83
 

Doğru (%63,11)

Yanlış (%31,07)

Boş (%5,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Konusu C

8

%7,77

5

%4,85

43

%41,75

13

%12,62

32

%31,07

2

%1,94
 

Doğru (%41,75)

Yanlış (%56,31)

Boş (%1,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

60

%58,25

20

%19,42

1

%0,97

2

%1,94

8

%7,77

12

%11,65
 

Doğru (%58,25)

Yanlış (%30,10)

Boş (%11,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

81

%78,64

9

%8,74

1

%0,97

3

%2,91

3

%2,91

6

%5,83
 

Doğru (%78,64)

Yanlış (%15,53)

Boş (%5,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

10

%9,71

11

%10,68

76

%73,79

2

%1,94

4

%3,88
 

Doğru (%73,79)

Yanlış (%22,33)

Boş (%3,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafın Yorumlanması E

4

%3,88

12

%11,65

3

%2,91
 

82

%79,61

2

%1,94
 

Doğru (%79,61)

Yanlış (%18,45)

Boş (%1,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

53

%51,46

21

%20,39

4

%3,88

9

%8,74

5

%4,85

11

%10,68
 

Doğru (%51,46)

Yanlış (%37,86)

Boş (%10,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

21

%20,39
 

6

%5,83

70

%67,96

6

%5,83
 

Doğru (%67,96)

Yanlış (%26,21)

Boş (%5,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,97
 

100

%97,09
  

2

%1,94
 

Doğru (%97,09)

Yanlış (%0,97)

Boş (%1,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-40 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

63

%61,17

15

%14,56

10

%9,71

1

%0,97
 

14

%13,59
 

Doğru (%61,17)

Yanlış (%25,24)

Boş (%13,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,97
 

94

%91,26

4

%3,88

1

%0,97

3

%2,91
 

Doğru (%91,26)

Yanlış (%5,83)

Boş (%2,91)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%1,94
 

6

%5,83

89

%86,41

3

%2,91

3

%2,91
 

Doğru (%86,41)

Yanlış (%10,68)

Boş (%2,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Paragrafın Yorumlanması E   

5

%4,85

4

%3,88

88

%85,44

6

%5,83
 

Doğru (%85,44)

Yanlış (%8,74)

Boş (%5,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,97
 

93

%90,29
 

3

%2,91

6

%5,83
 

Doğru (%90,29)

Yanlış (%3,88)

Boş (%5,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%1,94

8

%7,77

7

%6,80

77

%74,76
 

9

%8,74
 

Doğru (%74,76)

Yanlış (%16,50)

Boş (%8,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafın Yorumlanması C

13

%12,62

4

%3,88

63

%61,17

3

%2,91

4

%3,88

16

%15,53
 

Doğru (%61,17)

Yanlış (%23,30)

Boş (%15,53)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Kavimler Göçü C

5

%4,85

9

%8,74

57

%55,34

1

%0,97

12

%11,65

19

%18,45
 

Doğru (%55,34)

Yanlış (%26,21)

Boş (%18,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Türklerin İslamiyet’i Kabulü A

58

%56,31

16

%15,53

9

%8,74

4

%3,88

10

%9,71

6

%5,83
 

Doğru (%56,31)

Yanlış (%37,86)

Boş (%5,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Uzun Savaşlardan Diplomasiye D  

8

%7,77
 

75

%72,82

12

%11,65

8

%7,77
 

Doğru (%72,82)

Yanlış (%19,42)

Boş (%7,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti B

11

%10,68

79

%76,70

1

%0,97

2

%1,94

1

%0,97

9

%8,74
 

Doğru (%76,70)

Yanlış (%14,56)

Boş (%8,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık E

2

%1,94
 

5

%4,85

6

%5,83

87

%84,47

3

%2,91
 

Doğru (%84,47)

Yanlış (%12,62)

Boş (%2,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Doğa ve İnsan Etkileşimi E

10

%9,71

3

%2,91

23

%22,33

12

%11,65

48

%46,60

7

%6,80
 

Doğru (%46,60)

Yanlış (%46,60)

Boş (%6,80)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 İklim Elemanları / Sıcaklık B

5

%4,85

81

%78,64

1

%0,97

1

%0,97

9

%8,74

6

%5,83
 

Doğru (%78,64)

Yanlış (%15,53)

Boş (%5,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri A

85

%82,52

9

%8,74
 

1

%0,97
 

8

%7,77
 

Doğru (%82,52)

Yanlış (%9,71)

Boş (%7,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Türkiye'de Nüfusun Dağılışı C

18

%17,48

8

%7,77

34

%33,01

12

%11,65

10

%9,71

21

%20,39
 

Doğru (%33,01)

Yanlış (%46,60)

Boş (%20,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 Afetlerin Genel Özellikleri D

3

%2,91

8

%7,77

5

%4,85

82

%79,61

1

%0,97

4

%3,88
 

Doğru (%79,61)

Yanlış (%16,50)

Boş (%3,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B  

22

%21,36

2

%1,94

13

%12,62

4

%3,88

62

%60,19
 

Doğru (%21,36)

Yanlış (%18,45)

Boş (%60,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A

83

%80,58

1

%0,97

1

%0,97

1

%0,97
 

17

%16,50
 

Doğru (%80,58)

Yanlış (%2,91)

Boş (%16,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri B

1

%0,97

78

%75,73

1

%0,97
 

2

%1,94

21

%20,39
 

Doğru (%75,73)

Yanlış (%3,88)

Boş (%20,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Bilgi Felsefesi D

16

%15,53
 

6

%5,83

21

%20,39

1

%0,97

59

%57,28
 

Doğru (%20,39)

Yanlış (%22,33)

Boş (%57,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve
Argümanları C

1

%0,97
 

71

%68,93

2

%1,94

3

%2,91

26

%25,24
 

Doğru (%68,93)

Yanlış (%5,83)

Boş (%25,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Allah İnsan İlişkisi A

86

%83,50
 

1

%0,97

1

%0,97

7

%6,80

8

%7,77
 

Doğru (%83,50)

Yanlış (%8,74)

Boş (%7,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Bilgi ve İnanç B

18

%17,48

34

%33,01

1

%0,97

7

%6,80

8

%7,77

35

%33,98
 

Doğru (%33,01)

Yanlış (%33,01)

Boş (%33,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Hz. Muhammed ve Gençlik A

87

%84,47

2

%1,94

3

%2,91

2

%1,94
 

9

%8,74
 

Doğru (%84,47)

Yanlış (%6,80)

Boş (%8,74)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 İslam ve Bilim C  

3

%2,91

93

%90,29
  

7

%6,80
 

Doğru (%90,29)

Yanlış (%2,91)

Boş (%6,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar C

2

%1,94

2

%1,94

88

%85,44
 

2

%1,94

9

%8,74
 

Doğru (%85,44)

Yanlış (%5,83)

Boş (%8,74)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Dört İşlem Yeteneği B

2

%1,94

60

%58,25

2

%1,94

1

%0,97

10

%9,71

28

%27,18
 

Doğru (%58,25)

Yanlış (%14,56)

Boş (%27,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Tek ve Çift Sayılar E

1

%0,97

11

%10,68

2

%1,94

2

%1,94

37

%35,92

50

%48,54
 

Doğru (%35,92)

Yanlış (%15,53)

Boş (%48,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Sayı Basamakları B

3

%2,91

71

%68,93

1

%0,97
 

6

%5,83

22

%21,36
 

Doğru (%68,93)

Yanlış (%9,71)

Boş (%21,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar ABC

DE

2

%1,94

32

%31,07

6

%5,83

4

%3,88

9

%8,74

50

%48,54
 

Doğru (%51,46)

Yanlış (%0,00)

Boş (%48,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Bölünebilme Kuralları D   

2

%1,94

23

%22,33

1

%0,97

77

%74,76
 

Doğru (%22,33)

Yanlış (%2,91)

Boş (%74,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-11 Rasyonel Sayılar A

18

%17,48
 

2

%1,94

4

%3,88

2

%1,94

77

%74,76
 

Doğru (%17,48)

Yanlış (%7,77)

Boş (%74,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-12 Ondalık Sayılar D

4

%3,88

7

%6,80

7

%6,80

59

%57,28

3

%2,91

23

%22,33
 

Doğru (%57,28)

Yanlış (%20,39)

Boş (%22,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Üslü ifadeler C

7

%6,80

4

%3,88

28

%27,18

4

%3,88

5

%4,85

55

%53,40
 

Doğru (%27,18)

Yanlış (%19,42)

Boş (%53,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-5 Köklü ifadeler A

28

%27,18

2

%1,94

1

%0,97

3

%2,91

3

%2,91

66

%64,08
 

Doğru (%27,18)

Yanlış (%8,74)

Boş (%64,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%0,97

68

%66,02

1

%0,97

1

%0,97

2

%1,94

30

%29,13
 

Doğru (%66,02)

Yanlış (%4,85)

Boş (%29,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-7 Mutlak Değer Özellikleri A

24

%23,30

8

%7,77

9

%8,74

11

%10,68

6

%5,83

45

%43,69
 

Doğru (%23,30)

Yanlış (%33,01)

Boş (%43,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Sayı Problemleri C

2

%1,94

4

%3,88

54

%52,43

7

%6,80
 

36

%34,95
 

Doğru (%52,43)

Yanlış (%12,62)

Boş (%34,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 Oran ve Orantı B

4

%3,88

10

%9,71

4

%3,88

1

%0,97

1

%0,97

83

%80,58
 

Doğru (%9,71)

Yanlış (%9,71)

Boş (%80,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Sayı Problemleri C  

1

%0,97

50

%48,54
 

1

%0,97

51

%49,51
 

Doğru (%48,54)

Yanlış (%1,94)

Boş (%49,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Sayı Problemleri B

9

%8,74

34

%33,01

4

%3,88

2

%1,94
 

54

%52,43
 

Doğru (%33,01)

Yanlış (%14,56)

Boş (%52,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Sayı Problemleri C

4

%3,88

2

%1,94

28

%27,18

4

%3,88

1

%0,97

64

%62,14
 

Doğru (%27,18)

Yanlış (%10,68)

Boş (%62,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Kesir Problemleri A

19

%18,45

1

%0,97

15

%14,56

2

%1,94

1

%0,97

65

%63,11
 

Doğru (%18,45)

Yanlış (%18,45)

Boş (%63,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Yaş Problemleri B

3

%2,91

23

%22,33

1

%0,97

1

%0,97

2

%1,94

73

%70,87
 

Doğru (%22,33)

Yanlış (%6,80)

Boş (%70,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B  

15

%14,56

2

%1,94

1

%0,97

1

%0,97

84

%81,55
 

Doğru (%14,56)

Yanlış (%3,88)

Boş (%81,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Hareket Problemleri E  

4

%3,88

1

%0,97

1

%0,97

13

%12,62

84

%81,55
 

Doğru (%12,62)

Yanlış (%5,83)

Boş (%81,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

3

%2,91

2

%1,94

22

%21,36

1

%0,97
 

75

%72,82
 

Doğru (%21,36)

Yanlış (%5,83)

Boş (%72,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Karışım Problemleri E

1

%0,97

1

%0,97

1

%0,97

23

%22,33

14

%13,59

63

%61,17
 

Doğru (%13,59)

Yanlış (%25,24)

Boş (%61,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Rutin Olmayan Problemler D

6

%5,83
 

4

%3,88

48

%46,60

5

%4,85

40

%38,83
 

Doğru (%46,60)

Yanlış (%14,56)

Boş (%38,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler B  

2

%1,94

4

%3,88
 

2

%1,94

95

%92,23
 

Doğru (%1,94)

Yanlış (%5,83)

Boş (%92,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Grafik Problemleri E

4

%3,88

5

%4,85

2

%1,94
 

56

%54,37

36

%34,95
 

Doğru (%54,37)

Yanlış (%10,68)

Boş (%34,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Önermeler ve Bileşik Önermeler B

4

%3,88

18

%17,48

3

%2,91

2

%1,94
 

76

%73,79
 

Doğru (%17,48)

Yanlış (%8,74)

Boş (%73,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

1

%0,97

1

%0,97

3

%2,91
 

24

%23,30

74

%71,84
 

Doğru (%23,30)

Yanlış (%4,85)

Boş (%71,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Fonksiyonlarda İşlemler E     

8

%7,77

95

%92,23
 

Doğru (%7,77)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Kombinasyon D

4

%3,88

2

%1,94

1

%0,97

10

%9,71

7

%6,80

79

%76,70
 

Doğru (%9,71)

Yanlış (%13,59)

Boş (%76,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Basit Olayların Olasılıkları C

1

%0,97
 

20

%19,42

1

%0,97

4

%3,88

77

%74,76
 

Doğru (%19,42)

Yanlış (%5,83)

Boş (%74,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar E   

2

%1,94

2

%1,94

2

%1,94

97

%94,17
 

Doğru (%1,94)

Yanlış (%3,88)

Boş (%94,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B

1

%0,97

4

%3,88

1

%0,97
  

97

%94,17
 

Doğru (%3,88)

Yanlış (%1,94)

Boş (%94,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Üçgende Alan E

1

%0,97
   

3

%2,91

99

%96,12
 

Doğru (%2,91)

Yanlış (%0,97)

Boş (%96,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenlerin Benzerliği C  

1

%0,97

2

%1,94

1

%0,97
 

99

%96,12
 

Doğru (%1,94)

Yanlış (%1,94)

Boş (%96,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çokgenler D    

26

%25,24

1

%0,97

76

%73,79
 

Doğru (%25,24)

Yanlış (%0,97)

Boş (%73,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Eşkenar Dörtgen B  

1

%0,97
 

1

%0,97
 

101

%98,06
 

Doğru (%0,97)

Yanlış (%0,97)

Boş (%98,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Yamuk A

7

%6,80
  

2

%1,94
 

94

%91,26
 

Doğru (%6,80)

Yanlış (%1,94)

Boş (%91,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Kare C

1

%0,97

3

%2,91

14

%13,59
 

2

%1,94

83

%80,58
 

Doğru (%13,59)

Yanlış (%5,83)

Boş (%80,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D    

22

%21,36

1

%0,97

80

%77,67
 

Doğru (%21,36)

Yanlış (%0,97)

Boş (%77,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar A

13

%12,62

1

%0,97
 

1

%0,97
 

88

%85,44
 

Doğru (%12,62)

Yanlış (%1,94)

Boş (%85,44)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle C

1

%1,56

3

%4,69

9

%14,06

4

%6,25

5

%7,81

42

%65,63
 

Doğru (%14,06)

Yanlış (%20,31)

Boş (%65,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Elektrik Akımı ve Direnç D

1

%1,56

1

%1,56

5

%7,81

5

%7,81
 

52

%81,25
 

Doğru (%7,81)

Yanlış (%10,94)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

[1] Kütle, Hacim ve Özkütle [2] Kaldırma
Kuvveti A

5

%7,81

3

%4,69

1

%1,56

4

%6,25

3

%4,69

48

%75,00
 

Doğru (%7,81)

Yanlış (%17,19)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

1

%1,56

4

%6,25

10

%15,63

3

%4,69

13

%20,31

33

%51,56
 

Doğru (%15,63)

Yanlış (%32,81)

Boş (%51,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 [1] HAREKET VE KUVVET [2] İvme D

2

%3,13

7

%10,94

1

%1,56

2

%3,13

1

%1,56

51

%79,69
 

Doğru (%3,13)

Yanlış (%17,19)

Boş (%79,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Ses Dalgaları D

1

%1,56
  

3

%4,69

4

%6,25

56

%87,50
 

Doğru (%4,69)

Yanlış (%7,81)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Işığın Kırılması B

5

%7,81

4

%6,25

1

%1,56

1

%1,56
 

53

%82,81
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%10,94)

Boş (%82,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı E  

2

%3,13
 

1

%1,56

4

%6,25

57

%89,06
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%4,69)

Boş (%89,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Kimyanın Sembolik Dili B  

29

%45,31
 

2

%3,13

13

%20,31

20

%31,25
 

Doğru (%45,31)

Yanlış (%23,44)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Mol Kavramı D

1

%1,56
  

3

%4,69

4

%6,25

56

%87,50
 

Doğru (%4,69)

Yanlış (%7,81)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Katılar C

8

%12,50
 

2

%3,13
 

1

%1,56

53

%82,81
 

Doğru (%3,13)

Yanlış (%14,06)

Boş (%82,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları B

2

%3,13

2

%3,13

1

%1,56
 

1

%1,56

58

%90,63
 

Doğru (%3,13)

Yanlış (%6,25)

Boş (%90,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Karışımların Sınıflandırılması D  

1

%1,56
  

6

%9,38

57

%89,06
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,94)

Boş (%89,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri A

3

%4,69
  

3

%4,69

2

%3,13

56

%87,50
 

Doğru (%4,69)

Yanlış (%7,81)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri A

2

%3,13

2

%3,13

6

%9,38

3

%4,69

1

%1,56

50

%78,13
 

Doğru (%3,13)

Yanlış (%18,75)

Boş (%78,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Eşeysiz Üreme B  

4

%6,25
 

9

%14,06

27

%42,19

24

%37,50
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%56,25)

Boş (%37,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

103 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Kan Grupları D

11

%17,19

1

%1,56
 

5

%7,81

1

%1,56

46

%71,88
 

Doğru (%7,81)

Yanlış (%20,31)

Boş (%71,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Organik Bileşikler B  

1

%1,56

1

%1,56

3

%4,69
 

59

%92,19
 

Doğru (%1,56)

Yanlış (%6,25)

Boş (%92,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Lizozom C

1

%1,56

4

%6,25

4

%6,25

1

%1,56

4

%6,25

50

%78,13
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%15,63)

Boş (%78,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) E  

4

%6,25
 

10

%15,63

4

%6,25

46

%71,88
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%21,88)

Boş (%71,88)
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