
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 72 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 25,19 10,72 22,51 2,89 0,96 2,65 2,79 1,04 2,53 2,78 0,64 2,62 3,79 0,42 3,69 12,14 3,24 11,33 1,72 0,35 1,64 1,35 2,51 0,72 1,58 1,60 1,18 0,93 2,44 0,32 55,16 23,92 49,19 287,710

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 103 16 99,00 438,055 24

2 12343 RAMAZAN EFE 12 32 4 31,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 26 1 25,75 7 0 7,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 99 10 96,50 430,010 34

3 12028 ONUR KULAN 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 26 2 25,50 8 0 8,00 5 2 4,50 6 1 5,75 2 4 1,00 98 18 93,50 420,270 51

4 12050 UMUT YURDUG ÜL 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 3 3 2,25 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 86 26 79,50 378,165 195

5 12281 ÇEYDANUR ŞENKUŞ 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 1 24,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 82 20 77,00 371,010 235

6 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 18 4 17,00 6 1 5,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 82 20 77,00 370,230 240

7 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 22 2 21,50 5 1 4,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 82 24 76,00 368,043 249

8 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 30 9 27,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 17 4 16,00 3 0 3,00 3 4 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 77 22 71,50 354,643 342

9 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 34 5 32,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 5 10,75 5 1 4,75 2 5 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 76 21 70,75 351,648 369

10 12218 ARDA KOÇ 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 19 7 17,25 6 0 6,00 2 5 0,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 77 29 69,75 349,118 392

11 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 31 6 29,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 20 3 19,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 72 18 67,50 342,085 451

12 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 31 6 29,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 20 3 19,25 1 2 0,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 70 16 66,00 337,605 512

13 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 3 15,25 5 1 4,75 2 3 1,25 4 2 3,50 0 6 -1,50 72 28 65,00 334,985 539

14 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 24 2 23,50 2 0 2,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 71 25 64,75 334,263 550

15 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 25 13 21,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 23 3 22,25 4 1 3,75 2 1 1,75 69 19 64,25 333,278 559

16 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 30 7 28,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 1 11,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 65 11 62,25 326,423 631

17 84714 AHMET ARSLAN 12 28 5 26,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 2 11,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 62 9 59,75 319,328 711

18 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 20 10 17,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 17 2 16,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 64 19 59,25 318,980 714

19 12105 ŞEVKET BOZ*YA 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 13 1 12,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 63 21 57,75 312,798 799

20 12171 NİSA NUR SERT 12 29 8 27,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 3 14,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 1 3 0,25 63 24 57,00 310,700 819

21 12170 ZEHRA ZAMAN 12 29 11 26,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 3 11,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 61 20 56,00 307,698 855

22 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 2 10,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 60 18 55,50 306,365 867

23 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN 12A 25 12 22,00 1 0 1,00 28 1 27,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 60 19 55,25 306,135 871

24 12241 NİSANUR AYER 12 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 3 11,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 63 31 55,25 305,068 884

25 12229 TALHA GÜRCAN 12B 26 9 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 15 2 14,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 61 25 54,75 304,208 902

26 12025 FURKAN KOS 12 25 13 21,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 5 10,75 2 4 1,00 3 4 2,00 2 4 1,00 62 32 54,00 302,413 928

27 12196 NİSANUR YÜYEN 12 27 11 24,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 13 4 12,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 4 1,00 1 2 0,50 59 25 52,75 298,233 974

28 12267 EMENTE DOLGUN 12 27 12 24,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 15 2 14,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 58 23 52,25 296,695 1000

29 12315 YAĞIZ AYDIN 12 24 10 21,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 59 30 51,50 294,755 1024
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 72 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 25,19 10,72 22,51 2,89 0,96 2,65 2,79 1,04 2,53 2,78 0,64 2,62 3,79 0,42 3,69 12,14 3,24 11,33 1,72 0,35 1,64 1,35 2,51 0,72 1,58 1,60 1,18 0,93 2,44 0,32 55,16 23,92 49,19 287,710

KATILIMLAR

30 12237 ENES ARICI 12 25 15 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 5 11,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 60 37 50,75 292,543 1057

31 12284 AHMET ÇOBAN 12A 23 10 20,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 3 9,25 1 0 1,00 2 4 1,00 3 1 2,75 1 4 0,00 56 25 49,75 289,730 1106

32 0 NİDA ÇINAR 12 26 9 23,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 56 25 49,75 289,218 1111

33 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 26 7 24,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 11 2 10,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 52 14 48,50 285,418 1175

34 12158 HİLAL ALTAN 12 28 10 25,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 8 5 6,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 55 26 48,50 285,305 1178

35 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 24 12 21,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 11 3 10,25 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 54 23 48,25 284,975 1182

36 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 6 28,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 12 2 11,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 53 19 48,25 284,010 1192

37 12144 BEGÜM AKPINAR 12 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 55 29 47,75 283,075 1215

38 12063 SARP SÜTUNÇ 12 26 8 24,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 12 4 11,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 51 15 47,25 281,605 1243

39 12301 ARDA YILDIRIM 12A 25 11 22,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 4 10,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 52 25 45,75 277,273 1305

40 12185 NEHİRYÜ CE 12 28 7 26,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 8 4 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 14 44,50 273,008 1362

41 12240 BEGÜM SAROHAN 12 25 12 22,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 51 28 44,00 271,990 1385

42 12040 METEHAN TAŞKIN 12 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 5 8,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 52 32 44,00 271,850 1388

43 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 23 11 20,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 10 3 9,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 50 25 43,75 271,593 1390

44 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 22 13 18,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 11 5 9,75 3 1 2,75 2 5 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 52 34 43,50 270,993 1403

45 12228 KAAN SEMİH KURT 12 21 15 17,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 12 3 11,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 50 27 43,25 270,513 1410

46 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 20 13 16,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 4 15,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 49 26 42,50 268,213 1443

47 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 25 13 21,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 13 2 12,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 50 30 42,50 267,543 1458

48 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 10 22,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 11 4 10,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 48 25 41,75 265,220 1486

49 12377 R OKAY AKCAN 12D 24 10 21,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 5 1 4,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 15 41,25 263,910 1505

50 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 25 13 21,75 1 2 0,50 4 1 3,75 15 3 14,25 45 19 40,25 260,728 1541

51 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 20 14 16,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 12 3 11,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 45 24 39,00 257,675 1583

52 12321 UMUT YILMAZ 12 27 9 24,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 46 27 39,25 257,278 1586

53 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 23 15 19,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 45 28 38,00 254,288 1622

54 12221 SİNA YILMAZ 12A 21 14 17,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 6 2 5,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 44 27 37,25 252,270 1645

55 12342 FURKAN METE 12 27 12 24,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 22 37,50 252,150 1648

56 12051 RÜMEYSA TETİK 12 20 13 16,75 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 42 20 37,00 251,553 1657

57 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 10 4 9,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 9 11,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 42 22 36,50 251,020 1664

58 12079 BEGÜM MALKOÇ 12A 23 7 21,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 8 8 6,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,673 1695
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 72 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,39 10,94 21,65 3,12 1,04 2,87 2,98 1,14 2,69 2,72 0,67 2,55 3,73 0,65 3,57 11,58 3,41 10,73 1,75 0,45 1,64 1,10 1,58 0,71 1,33 1,26 1,01 0,81 1,80 0,36 53,51 22,94 47,78 281,470

Okul Ortalaması 25,19 10,72 22,51 2,89 0,96 2,65 2,79 1,04 2,53 2,78 0,64 2,62 3,79 0,42 3,69 12,14 3,24 11,33 1,72 0,35 1,64 1,35 2,51 0,72 1,58 1,60 1,18 0,93 2,44 0,32 55,16 23,92 49,19 287,710

KATILIMLAR

59 12420 AYTEN UZUN 12 23 14 19,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 44 33 35,75 247,370 1705

60 12143 SUDE CİRMAN 12 22 15 18,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 242,328 1754

61 12172 SİMGE KARABULUT 12 23 16 19,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 42 34 33,50 240,700 1766

62 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 24 15 20,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 11 8 9,00 1 3 0,25 40 29 32,75 238,283 1800

63 12123 ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12 29 8 27,00 2 1 1,75 1 1 0,75 32 10 29,50 227,610 1890

64 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 19 16 15,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 3 4,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 36 33 27,75 223,975 1910

65 12403 AYŞE AYDIN 12 17 14 13,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 4 4,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 26 27,50 223,245 1920

66 12313 EMRE YORULMAZ 12 25 15 21,25 8 4 7,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 35 30 27,50 222,258 1937

67 12335 ESMA BİRGÜL 12 17 13 13,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 32 23 26,25 219,448 1965

68 12400 DAMLA CANLI 12 19 12 16,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 4 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 32 32 24,00 212,480 2026

69 56544 SÜMEYRA ANGİ 12C 18 19 13,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 27 22,25 207,463 2063

70 12423 İLAYDA SARI 12G 15 17 10,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 6 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 29 38 19,50 199,483 2096

71 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 12 7 10,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 13 15,75 188,203 2162

72 12064 HATİCE OKYAY 12 7 24 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 5 1 4,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 19 45 7,75 165,345 2286
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)72 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,4 10,9 21,65 12,6 3,5 11,68 13,3 3,9 12,36 3,2 4,6 2,08 53,5 22,9 47,77 281,470

Okul Ortalaması 25,2 10,7 22,51 12,3 3,1 11,49 13,9 3,6 12,97 3,9 6,6 2,22 55,2 23,9 49,19 287,710

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 30 10 27,50 18 1 17,75 38 2 37,50 17 3 16,25 103 16 99,00 438,055 1 1 19 19 24

2 12343 RAMAZAN EFE 12 32 4 31,00 18 2 17,50 33 1 32,75 16 3 15,25 99 10 96,50 430,010 1 2 25 25 34

3 12028 ONUR KULAN 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 34 2 33,50 13 7 11,25 98 18 93,50 420,270 1 3 37 37 51

4 12050 UMUT YURDUG ÜL 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 26 6 24,50 10 10 7,50 86 26 79,50 378,165 2 4 103 103 195

5 12281 ÇEYDANUR ŞENKUŞ 12A 30 8 28,00 17 2 16,50 30 1 29,75 5 9 2,75 82 20 77,00 371,010 3 5 119 119 235

6 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 36 4 35,00 14 3 13,25 24 5 22,75 8 8 6,00 82 20 77,00 370,230 4 6 123 123 240

7 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 31 9 28,75 15 2 14,50 27 3 26,25 9 10 6,50 82 24 76,00 368,043 5 7 125 125 249

8 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 30 9 27,75 17 1 16,75 20 4 19,00 10 8 8,00 77 22 71,50 354,643 6 8 163 163 342

9 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 34 5 32,75 17 2 16,50 17 6 15,50 8 8 6,00 76 21 70,75 351,648 2 9 173 173 369

10 12218 ARDA KOÇ 12A 31 9 28,75 14 6 12,50 25 7 23,25 7 7 5,25 77 29 69,75 349,118 7 10 183 183 392

11 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 31 6 29,50 14 3 13,25 24 4 23,00 3 5 1,75 72 18 67,50 342,085 3 11 211 211 451

12 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 31 6 29,50 15 3 14,25 20 3 19,25 4 4 3,00 70 16 66,00 337,605 4 12 239 239 512

13 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 29 10 26,50 16 3 15,25 21 4 20,00 6 11 3,25 72 28 65,00 334,985 5 13 249 249 539

14 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 28 11 25,25 15 4 14,00 26 2 25,50 2 8 0,00 71 25 64,75 334,263 6 14 257 257 550

15 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 25 13 21,75 15 1 14,75 27 4 26,00 2 1 1,75 69 19 64,25 333,278 8 15 261 261 559

16 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 30 7 28,25 16 1 15,75 16 1 15,75 3 2 2,50 65 11 62,25 326,423 7 16 293 293 631

17 84714 AHMET ARSLAN 12 28 5 26,75 13 2 12,50 12 2 11,50 9 0 9,00 62 9 59,75 319,328 8 17 327 328 711

18 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 20 10 17,50 14 3 13,25 21 2 20,50 9 4 8,00 64 19 59,25 318,980 9 18 329 330 714

19 12105 ŞEVKET BOZ*YA 12A 31 9 28,75 14 4 13,00 13 1 12,75 5 7 3,25 63 21 57,75 312,798 10 19 367 369 799

20 12171 NİSA NUR SERT 12 29 8 27,00 13 3 12,25 17 4 16,00 4 9 1,75 63 24 57,00 310,700 9 20 379 381 819

21 12170 ZEHRA ZAMAN 12 29 11 26,25 18 1 17,75 13 3 12,25 1 5 -0,25 61 20 56,00 307,698 10 21 389 392 855

22 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 17 1 16,75 12 2 11,50 3 5 1,75 60 18 55,50 306,365 11 22 391 394 867

23 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN12A 25 12 22,00 1 0 1,00 29 1 28,75 5 6 3,50 60 19 55,25 306,135 11 23 395 398 871

24 12241 NİSANUR AYER 12 31 9 28,75 15 5 13,75 15 4 14,00 2 13 -1,25 63 31 55,25 305,068 12 24 399 403 884

25 12229 TALHA GÜRCAN 12B 26 9 23,75 15 4 14,00 19 3 18,25 1 9 -1,25 61 25 54,75 304,208 1 25 407 412 902

26 12025 FURKAN KOS 12 25 13 21,75 18 2 17,50 12 5 10,75 7 12 4,00 62 32 54,00 302,413 13 26 421 426 928

27 12196 NİSANUR YÜYEN 12 27 11 24,25 12 1 11,75 16 5 14,75 4 8 2,00 59 25 52,75 298,233 14 27 439 447 974

28 12267 EMENTE DOLGUN 12 27 12 24,00 13 2 12,50 16 3 15,25 2 6 0,50 58 23 52,25 296,695 15 28 449 457 1000

29 12315 YAĞIZ AYDIN 12 24 10 21,50 17 3 16,25 15 7 13,25 3 10 0,50 59 30 51,50 294,755 16 29 457 465 1024

30 12237 ENES ARICI 12 25 15 21,25 16 4 15,00 15 6 13,50 4 12 1,00 60 37 50,75 292,543 17 30 469 479 1057

31 12284 AHMET ÇOBAN 12A 23 10 20,50 16 3 15,25 11 3 10,25 6 9 3,75 56 25 49,75 289,730 12 31 491 502 1106

32 0 NİDA ÇINAR 12 26 9 23,75 16 1 15,75 11 9 8,75 3 6 1,50 56 25 49,75 289,218 18 32 493 504 1111

33 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 26 7 24,25 11 3 10,25 12 2 11,50 3 2 2,50 52 14 48,50 285,418 19 33 523 536 1175

34 12158 HİLAL ALTAN 12 28 10 25,50 13 2 12,50 8 5 6,75 6 9 3,75 55 26 48,50 285,305 20 34 525 538 1178

35 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 24 12 21,00 14 3 13,25 15 3 14,25 1 5 -0,25 54 23 48,25 284,975 21 35 527 540 1182

36 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 6 28,50 9 3 8,25 12 2 11,50 2 8 0,00 53 19 48,25 284,010 22 36 529 542 1192

37 12144 BEGÜM AKPINAR 12 28 12 25,00 16 3 15,25 5 2 4,50 6 12 3,00 55 29 47,75 283,075 23 37 543 556 1215

38 12063 SARP SÜTUNÇ 12 26 8 24,00 12 2 11,50 12 4 11,00 1 1 0,75 51 15 47,25 281,605 24 38 559 572 1243

39 12301 ARDA YILDIRIM 12A 25 11 22,25 14 2 13,50 11 4 10,00 2 8 0,00 52 25 45,75 277,273 13 39 585 603 1305

40 12185 NEHİRYÜ CE 12 28 7 26,25 11 2 10,50 8 4 7,00 1 1 0,75 48 14 44,50 273,008 25 40 609 629 1362

41 12240 BEGÜM SAROHAN 12 25 12 22,00 13 4 12,00 12 5 10,75 1 7 -0,75 51 28 44,00 271,990 26 41 621 643 1385

42 12040 METEHAN TAŞKIN 12 26 12 23,00 14 3 13,25 10 5 8,75 2 12 -1,00 52 32 44,00 271,850 27 42 623 645 1388

43 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 23 11 20,25 12 4 11,00 11 4 10,00 4 6 2,50 50 25 43,75 271,593 28 43 625 647 1390

44 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 22 13 18,75 12 5 10,75 14 6 12,50 4 10 1,50 52 34 43,50 270,993 14 44 631 653 1403

45 12228 KAAN SEMİH KURT 12 21 15 17,25 12 3 11,25 12 3 11,25 5 6 3,50 50 27 43,25 270,513 29 45 637 659 1410

46 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 20 13 16,75 9 5 7,75 18 4 17,00 2 4 1,00 49 26 42,50 268,213 30 46 653 676 1443

47 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 25 13 21,75 9 5 7,75 13 2 12,50 3 10 0,50 50 30 42,50 267,543 31 47 663 686 1458

48 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 10 22,50 9 3 8,25 11 6 9,50 3 6 1,50 48 25 41,75 265,220 32 48 671 695 1486
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)72 1028 1075 2387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,4 10,9 21,65 12,6 3,5 11,68 13,3 3,9 12,36 3,2 4,6 2,08 53,5 22,9 47,77 281,470

Okul Ortalaması 25,2 10,7 22,51 12,3 3,1 11,49 13,9 3,6 12,97 3,9 6,6 2,22 55,2 23,9 49,19 287,710

KATILIMLAR

49 12377 R OKAY AKCAN 12D 24 10 21,50 12 1 11,75 5 1 4,75 4 3 3,25 45 15 41,25 263,910 1 49 683 708 1505

50 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 25 13 21,75 5 3 4,25 15 3 14,25 45 19 40,25 260,728 33 50 697 723 1541

51 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 20 14 16,50 11 3 10,25 12 3 11,25 2 4 1,00 45 24 39,00 257,675 34 51 721 751 1583

52 12321 UMUT YILMAZ 12 27 9 24,75 13 6 11,50 5 4 4,00 1 8 -1,00 46 27 39,25 257,278 35 52 723 753 1586

53 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 23 15 19,25 14 4 13,00 5 0 5,00 3 9 0,75 45 28 38,00 254,288 36 53 747 778 1622

54 12221 SİNA YILMAZ 12A 21 14 17,50 12 4 11,00 8 2 7,50 3 7 1,25 44 27 37,25 252,270 15 54 755 787 1645

55 12342 FURKAN METE 12 27 12 24,00 13 4 12,00 1 0 1,00 2 6 0,50 43 22 37,50 252,150 37 55 757 789 1648

56 12051 RÜMEYSA TETİK 12 20 13 16,75 14 1 13,75 7 1 6,75 1 5 -0,25 42 20 37,00 251,553 38 56 761 795 1657

57 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 10 4 9,00 15 5 13,75 17 9 14,75 0 4 -1,00 42 22 36,50 251,020 16 57 765 799 1664

58 12079 BEGÜM MALKOÇ 12A 23 7 21,25 10 4 9,00 9 8 7,00 0 4 -1,00 42 23 36,25 248,673 17 58 779 816 1695

59 12420 AYTEN UZUN 12 23 14 19,50 13 4 12,00 7 5 5,75 1 10 -1,50 44 33 35,75 247,370 39 59 783 821 1705

60 12143 SUDE CİRMAN 12 22 15 18,25 7 3 6,25 10 4 9,00 1 2 0,50 40 24 34,00 242,328 40 60 803 843 1754

61 12172 SİMGE KARABULUT 12 23 16 19,00 12 4 11,00 5 6 3,50 2 8 0,00 42 34 33,50 240,700 41 61 807 847 1766

62 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 24 15 20,25 4 3 3,25 11 8 9,00 1 3 0,25 40 29 32,75 238,283 42 62 825 866 1800

63 12123 ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12 29 8 27,00 2 1 1,75 1 1 0,75 32 10 29,50 227,610 43 63 865 906 1890

64 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 19 16 15,00 7 6 5,50 5 3 4,25 5 8 3,00 36 33 27,75 223,975 18 64 871 912 1910

65 12403 AYŞE AYDIN 12 17 14 13,50 11 3 10,25 6 4 5,00 0 5 -1,25 34 26 27,50 223,245 44 65 875 916 1920

66 12313 EMRE YORULMAZ 12 25 15 21,25 8 4 7,00 2 11 -0,75 35 30 27,50 222,258 45 66 885 926 1937

67 12335 ESMA BİRGÜL 12 17 13 13,75 10 1 9,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 32 23 26,25 219,448 46 67 901 943 1965

68 12400 DAMLA CANLI 12 19 12 16,00 5 7 3,25 4 5 2,75 4 8 2,00 32 32 24,00 212,480 47 68 923 965 2026

69 56544 SÜMEYRA ANGİ 12C 18 19 13,25 5 1 4,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 29 27 22,25 207,463 1 69 941 983 2063

70 12423 İLAYDA SARI 12G 15 17 10,75 10 6 8,50 2 6 0,50 2 9 -0,25 29 38 19,50 199,483 1 70 955 997 2096

71 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 12 7 10,25 6 2 5,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 19 13 15,75 188,203 19 71 979 1022 2162

72 12064 HATİCE OKYAY 12 7 24 1,00 3 11 0,25 5 1 4,75 4 9 1,75 19 45 7,75 165,345 48 72 1017 1063 2286
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARSLAN 84714 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,328 281,470 8 17 327 328 711

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 9 0 9,00 45 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 62 9 59,75 50 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe B DCBDABdE EB AeBDCbeDEB CAADEdEC CD CD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal e DBEEB  DBAB CA dCC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB D DCeBAC CB      d                  

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDA D  EBDC    B    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜMÜŞTEKİN 12104 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,975 281,470 21 35 527 540 1182

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 54 23 48,25 40 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe aADCBDe B D edACBDCbB EBDaAbbEAECcCDdCae

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal acDBEa ACD AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  e ABAC Cd c   C   E         D A DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d Aa  a   e    e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 2 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYDIN 12403 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,245 281,470 44 65 875 916 1920

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 34 26 27,50 23 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe edadd B cBD  d eCbBDCBD EbaDAbC bCD  cCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal Eb  aDcBAC  AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB e dc    D     B     D c         D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ee c     e        e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12157 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,283 281,470 42 62 825 866 1800

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 40 29 32,75 27 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe bCB eBBabeDBEBcACbBDCBDcEAaDedCEdCeECDae

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal c  e  EB        A Ab

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEeABdCac bCCbeCaE    D                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen                Ab dc

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 4 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 12202 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,085 281,470 3 11 211 211 451

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 72 18 67,50 56 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe d D BDbBBaD BEACBDCABeEaDeAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal a DBEcBACD AB CABACb

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB DADb BACBCBCc  ECED E  a C a  D A DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    b  a Be  e  BD  b

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR DOĞRU 12142 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,593 281,470 28 43 625 647 1390

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 50 25 43,75 36 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe aAbaBDA B c BdACdbCbeDEB CAAbEA CACD CDb

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CAe EdBACD ABD c ACa

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B BB  D  d C CBC    Cdc E     c   D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen C  e cB B   a cdb C 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN UZUN 12420 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,370 281,470 39 59 783 821 1705

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 44 33 35,75 30 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCa A dabBee BcAbbBDCBDDEAdbAbCEbCDdCDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E bDBDcaA C ABcCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik ABbB Bcdc    C BC         d             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eC aa ecde     d  ec

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM AKPINAR 12144 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,075 281,470 23 37 543 556 1215

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 55 29 47,75 40 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe abDaBcAcBEcEccACBDCbBDEabCAbDEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal aADBEcBA DBABDCAeACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBD ee                                

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CaedDDcdBea edAdc Cb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SAROHAN 12240 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,990 281,470 26 41 621 643 1385

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 51 28 44,00 37 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DeaAA B DBcdEBdACbBDCca dbeDAECEACDECDCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E eDBDcBAeC AB CeBAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik EeEB BAC   D dA C d    D E   a     D  e 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  d      dB     dbcea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA CANLI 12400 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,480 281,470 47 68 923 965 2026

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 32 32 24,00 20 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe a DCead  d b d C bCdBaEBDae DEAEC CDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  e a c Aeb b  CAdAC 

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik   a   D      da         a      e      DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CD d    BeaBadee   d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 3 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMENTE DOLGUN 12267 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,695 281,470 15 28 449 457 1000

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 58 23 52,25 44 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe adedBDdB ccEddACBDCbBDEBDCAADEAECbCDdCDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  dDBEcBA D AB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB  DC BeCBCB A    dD E E       D    d

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen b       Bea D  ea  d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR TÜRK 12115 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,213 281,470 30 46 653 676 1443

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 49 26 42,50 35 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe bCB dBBdc D  ddAebBDCBDDEbdDA CEeCDbe  A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal      DcBA eeABaCABcC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB Bcbe  DC A CBEBb  D EC E    E D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B ac   a dD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 3 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YORULMAZ 12313 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,258 281,470 45 66 885 926 1937

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 22,58 22,51 21,65

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 35 30 27,50 23 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BADeBcAaBacEdccCBaCbBDEaDeAADEdECAbDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Matematik BEBC  Da B    d         EcE a           

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen a bdb  bB ece Ad  ac

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARICI 12237 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,543 281,470 17 30 469 479 1057

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 60 37 50,75 42 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe abDaBDcaBacEBbACdDCbBDEBDCAbDEbdCACcECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEEBACDdbBDCbBACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  eDC BcC aBCc     D E b  C    D  Ce 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen dcceDc  BeaB  ceadbE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA BİRGÜL 12335 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,448 281,470 46 67 901 943 1965

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 32 23 26,25 22 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe D B b Bb BD  c cebaaCBDDE dD bCcbCDECbC 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E  DBDcB    A  CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik        C D D    a                       

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eb e D     a  cbb e 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KOS 12025 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,413 281,470 13 26 421 426 928

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 62 32 54,00 45 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BcceBDbeBab d ACdDbdBDEBDCAADEbECeCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDcABbCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEc   D  BcC  abA B CE  EeE             

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDbabc dBeaBeAdeDdCd

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN METE 12342 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,150 281,470 37 55 757 789 1648

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,29 11,49 11,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 43 22 37,50 31 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe aADCBcABaED BcAeBaCbdaEBaaAADEAECbCDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbeBEE A DeABcCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Fen   Aab a B e    e   d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE OKYAY 12064 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,345 281,470 48 72 1017 1063 2286

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 19 45 7,75 6 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe a baBaecBbcb ddeaDabBebccbAdcb ECc      

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal beeecaeAacBAda      

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BE E  Da     C                          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen eDACDec       beaebd

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 4 9 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ALTAN 12158 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,305 281,470 20 34 525 538 1178

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 55 26 48,50 40 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe B bbBDbBdE EcEACBDCABDEeaebADEbECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal b cBEEB  DBAB CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik aaBB    ABedcCB A  E                    

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   b ecBbB CBe ceDdaE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR AYDEMİR 12291 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,418 281,470 19 33 523 536 1175

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 52 14 48,50 40 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe B DbBeABB  cBbACdDCdBDEBDeAADEA C CDEC  

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  dDBEc A D AB CA ACd

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB   DC BcC  B  B      Ea        D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen        bBD    Ad    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 12197 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,263 281,470 6 14 257 257 550

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 71 25 64,75 54 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BADCBDA BabaBbACBDbbBeEdDbAADEAECcaDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal aeDBEEBAbDBABaCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB b DCABACBCBCABBECdD E EE C        DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen C bbDec  e     dc d 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KORKMAZ 12173 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,010 281,470 22 36 529 542 1192

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 53 19 48,25 40 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe  aB ABBdDBcBEBdACeBbCBDDEACDAECE CDECD A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E    bc A C ABaCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik EB B BdC   DC c CB B     E  E           

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  b      bBea e dCbd 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN SEMİH KURT 12228 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,513 281,470 29 45 637 659 1410

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 50 27 43,25 36 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCacd d aBa  dcACbBDeBDDbACDAbCEAdDdCDeA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaeD D aACC AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B BdC   DCC  CBa    a EC             

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ACC aD  bB     caae 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRATA GÜMÜŞDERE 12208 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,675 281,470 34 51 721 751 1583

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 45 24 39,00 33 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCa A B bBDe dEACbBDCBa EcaDdbCE* DECbae

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E bDBDcBAa  A  CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBcBcC   b C  CBE    D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen be  a    B  B   e   

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 0 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH EREN KURŞUN 12168 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,605 281,470 4 12 239 239 512

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 70 16 66,00 55 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BcDeBDA BcD B ACBDCAeDEBDeAbDEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEcBAbD AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADCABceBCBCc   CED E E  C          

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen    eD c BD B  be    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÇİÇEK 12282 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,648 281,470 2 9 173 173 369

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 76 21 70,75 59 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BADaBDABBE EBEACBDCbeDEBDebADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  ADBEEBcbDBABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik eEeA  DC Bb B BaABBE d     E    E Da CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen aDdCbca Bea D  BDdCE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN TAŞKIN 12040 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,850 281,470 27 42 623 645 1388

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 52 32 44,00 37 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCacd ddcBDB BcACAacCcDDEACDbECEACDECbCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECcDBDcBA C ABcCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  e B BcC   DCbA Ccd    D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen cb e b b BeC eaeabe 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 3 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN ALKAN 12201 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,288 281,470 36 53 747 778 1622

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 45 28 38,00 32 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe Daa eeBcDBDcaBcAC eDCacDEAeDAECaACaECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EC DBDE AdCBABcCeaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B B   C   D                            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen e d a D bBe   dAbde 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİRYÜ CE 12185 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,008 281,470 25 40 609 629 1362

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 48 14 44,50 37 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DaBbe B  BDBEB ACeBDCBDDEACD dCcACDECDCb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E cDBb B  C AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B B BdC    a c C d    D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen    D              d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA ÇINAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,218 281,470 18 32 493 504 1111

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 56 25 49,75 41 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe adbaBcA B c BcACBDCb DEBD AADEAbCACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEcBA D AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB daa BAC Caa  c CdD E   b  c        

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen d AC    Bea    ea b 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 4 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SERT 12171 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,700 281,470 9 20 379 381 819

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 63 24 57,00 48 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DdBAAeBEDBDdEBdACbBDCB DEbCDAECEbCDEeD  

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECe BDEB  C ABcCAcAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBE ABAC  ADa cBCB  EC   E a      AD   a

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen b  a b AdBeC eB  cec

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYER 12241 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,068 281,470 12 24 399 403 884

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 63 31 55,25 46 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DeBAeBaaDBDBcBEACbBDCBDDEbCDAECEbCDECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal cCADBDEBbCCcABaCAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBeBACB  Da A CB       b       aAD A  

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen dbda b  bBeaBe dbba 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 1 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YÜYEN 12196 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,233 281,470 14 27 439 447 974

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 59 25 52,75 44 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe Bb eBDeeBa cBdACdDCbBDEcDeAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal   DBEc A   AB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B BB   C BcC Ca A B CEb a  E C  a D   DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  cA b  bBeC edAcb   

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 3 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN EFE 12343 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,010 281,470 1 2 25 25 34

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 99 10 96,50 80 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BAD BDb BEDEcEACBDC BeEBDeAADEAECACDECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEEBACDaABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB AcCABACB BCABBECED EBEEDCE E D ACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDAC cBEBeCBDAAeDBCE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR AYTUN 12147 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,365 281,470 11 22 391 394 867

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 60 18 55,50 46 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DeadABB DBD cBdACABbCBaaEAeDAECEdCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECAeBDE A CBABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEB BdCB  D  d  B     D E             D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bb     A BeC      ea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TAŞDEMİR 12145 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,423 281,470 7 16 293 293 631

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 65 11 62,25 52 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BADCBcbBBac BEcCBDCbBDEBD AADEAECbCDECD 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal   eBEEBA DBABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBB    ABdC  BC     E    E  CE   D   DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen         B  B  ce   E

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TETİK 12051 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,553 281,470 38 56 761 795 1657

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 42 20 37,00 31 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe B b BDe d D adAdB CbBDEB ebbDEbECACDEaDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal C DBEEB   eAB CABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B eB   C BAC            E               

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen        aB   e ce   d

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SARP SÜTUNÇ 12063 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,605 281,470 24 38 559 572 1243

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 51 15 47,25 39 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DaB e B cBDB BcAeABDCBa EAeDA CEdCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EeADBDaB    A  CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEBcBAd D DC cBCBd                     

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen          B        d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 3 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12123 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,610 281,470 43 63 865 906 1890

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,58 22,51 21,65

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 32 10 29,50 25 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCB e BacBDc BdACbeDCBDDEAeDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Matematik A    Be                                 

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen Ab                  

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE KARABULUT 12172 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,700 281,470 41 61 807 847 1766

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 42 34 33,50 28 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe bbadeBB bBDBEddACbBDCBaebbCcAECEACDECcaA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E    DEBAeCBABaeAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB   Bc    D a  Cda     d       c       

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  e   b  cBea e c Ec 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 3 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE CİRMAN 12143 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,328 281,470 40 60 803 843 1754

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 40 24 34,00 28 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe a DbBcAeB D BdACBbCbecEaDaAADEdECbCDECca

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal   e  cB   eA   ABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  EBBDcDC B C  B A    d  a b             

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   d       C    e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YUMUK 12195 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,220 281,470 32 48 671 695 1486

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 48 25 41,75 35 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe Dac ABB DBcBEBdACbeDCB eEbCDAECEbCDEC a 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E d  DcBA   A  CAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB BeBcC   D C  CBd  C c E    c    e    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eeC B c  B       cdb

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜHEDA BORAZAN 12273 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,728 281,470 33 50 697 723 1541

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,12 12,97 12,36

Toplam: 120 45 19 40,25 34 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCaAA accBaBdBdACbBDCBDaE eDbECEbCDECDCd

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal c Aa           CAaAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  BEB BdCB  DC cBCB    aD E E            

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SULTANNAZ AYGÖR 12138 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,985 281,470 5 13 249 249 539

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 72 28 65,00 54 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe aaBAeBB DBDBEBcACbaDCcaeEAeDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EaADBDEBAdC ABeCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB B BACB  DCCc CBd c  D E EE E  aAD A D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen AC c bc aBDCBedcedea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 3 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YILMAZ 12321 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,278 281,470 35 52 723 753 1586

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 46 27 39,25 33 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe a DCBDe Bac BdACBDCABDEccbAADEAEC CDECDd

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal ecDBEdBA DdABaCAeACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik e B   a    C   C     d   a        D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen dccec B   e   dd    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AYDIN 12315 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,755 281,470 16 29 457 465 1024

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 59 30 51,50 43 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BAbbBDA B    dA BbbbeDEBDCAADEAECACeECce

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEaBbCDBABaCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B B c Db BAC CdCc    ED E   eC   dD  Cc 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen aD Ca   dDa edee  bd

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ZAMAN 12170 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,698 281,470 10 21 389 392 855

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 61 20 56,00 47 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe beBAceBccBDBaBdACABDCBDDEAeDAECEbCDECbCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E bDBDEBACCBABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BdC   DC c CBE    a E         D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  e   ee  c       Ee 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 12325 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,543 281,470 31 47 663 686 1458

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 48 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 22,58 22,51 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,53 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,58 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,29 11,49 11,68

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 10,07 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,06 1,64 1,64

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 11,12 12,97 12,36

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,48 0,72 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,99 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,02 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,49 2,22 2,08

Toplam: 120 50 30 42,50 35 46,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCaAA BcbBDB edAebBDCBbDbbCbAdCEeCDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal cCeD eaBAd     CABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BB BABAC   D dA CBb    D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen dee  e  dB a Deee eD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 2 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN DOĞAN 12362 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,020 281,470 16 57 765 799 1664

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 4 9,00 23 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 42 22 36,50 30 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe B DaBDd         BDCbBDEc                

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEcBbCDeABcCAcACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB   DCbBdC CBbABddCdD b a a     D  CD 

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen a ddb               

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 3 1 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 5 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇOBAN 12284 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,730 281,470 12 31 491 502 1106

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 56 25 49,75 41 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe ddDCBDA B D BcAadDCbeDEBb bADEAECcCD  D 

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CcDBEEBAeD ABDCAaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BdB D D  BAd    A     c    E C    D     

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen abACc a BDCc  bea bE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET NECATİ GÜRCAN 12114 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,203 281,470 19 71 979 1022 2162

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 19 13 15,75 13 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe Dda b B  BD  dbbeABDCBD E  D            

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECcD bE A C         

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    a                                    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  b  a  e            

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 5 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KOÇ 12218 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,118 281,470 7 10 183 183 392

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 77 29 69,75 58 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DaBAdeBaDBDcdBaACbBDCeDDEACDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EdAaBDcBAbCeABaCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABdCBD DCac CedBaCBD ECE aE   AD ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eaCbabDA BDCB     dc

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 5 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 12301 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,273 281,470 13 39 585 603 1305

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 52 25 45,75 38 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe Daa ceB bBD  edACbBDCBDDEAbDAECEbCDECDbA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E  DB EBAaCdABDCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBdB BeC     aA CBEd   D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen de  aD  aBe  e  b d 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 2 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM MALKOÇ 12079 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,673 281,470 17 58 779 816 1695

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 42 23 36,25 30 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCB  aB  Bc  B ACbBaCca EA DAECEACDE DbA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbcDBDa  eC AB C  AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  Bb  B C D b bc CBd    a bCa       D    

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen  ed              de 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 5 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ÇEYDANUR ŞENKUŞ 12281 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,010 281,470 3 5 119 119 235

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 82 20 77,00 64 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DaaAABBd B BEBEACbBDCaaDEACDbbCEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDd ACCdABDCABAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BACB ADCCcBCBEBEC D ECEED    AD ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen   dcce  bBeC  BdbEBb

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ELİZ ŞAFAK 12162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,975 281,470 18 64 871 912 1910

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 36 33 27,75 23 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DaBcd B  BD  BcdbbBDCcaDEbaDeECaeCDEeDeA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E ebB beb b AB C  AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik C bB BA    a          cD                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen deC cb   BD  e ACdee

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAS CEVHER 84006 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,643 281,470 6 8 163 163 342

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 77 22 71,50 60 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DecAABB aBDdbBcACbBDCBaDEACDAECEAdDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDdBACC ABDCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABA B AcaC BCBd EC D E   c     D A D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen edCaeDDAbBe BedA EBD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN YORULMAZ 12007 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,980 281,470 9 18 329 330 714

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 64 19 59,25 49 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe B bdBD  da  BdACdDC e  BD bAcEb CACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal   DBEEBACD ABaCeaACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik  EBE  eCABdC C CAB E ED E  ED     D  CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  cACDD  B a eAAdD C 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 0 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 12084 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,993 281,470 14 44 631 653 1403

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 52 34 43,50 36 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe abbdBDe B   BabbB CbBaEBDaAbDEAECACDECcC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbDBEaaA D AB CedACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik B BDc DC BcCd Bac    ED E      a  D   DA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen eacCaDa B Cce dec   

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 3 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 12065 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,043 281,470 5 7 125 125 249

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 82 24 76,00 63 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCBAbBBEcBDBEddACbBDCcDDEAdDAECEACcECDCc

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECcDBDEBACC bB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B B BAC  AD CABCBdBECBD ECEaDc   AD ACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen eCCadcDddBed eBACdBD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TANRIKULU 12387 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,278 281,470 8 15 261 261 559

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 69 19 64,25 54 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe B D BDbcBaccBcACBbdbBDEBDCAAcEAbCbCDECDa

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal  ADBEEBAbDBA  CA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBADADaABACBCBCABBECdD b E D  a  D  CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen   dC  B             

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KULAN 12028 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,270 281,470 1 3 37 37 51

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 98 18 93,50 78 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BADbBDABBaDEBEACBDCABDEcDeAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal bADBEcaAbDBABDCAeACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBDADCABACcCBCcBBECED EBE DCE E DBACDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CDACccBbBDCBDAdeDdCb

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN UĞUR AKGÜN 12176 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,135 281,470 11 23 395 398 871

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 60 19 55,25 46 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe b abABB DBDBaB ACbebaBDDEAeDbECEdCDECaCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal                C    

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABACBDADCCABCBdBEC DBECEEDE         

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen AeCaBc   BD      bea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET BOZ*YA 12105 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,798 281,470 10 19 367 369 799

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 63 21 57,75 48 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe DCBbABBaDBDdEBbACAeaCBaeEAeDAECEACDECDCA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal EbcDBDEBA CeABaCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEB BdC    C   CBE  C D E              

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen Abdc De  B   e ACce 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 0 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SİNA YILMAZ 12221 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,270 281,470 15 54 755 787 1645

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 44 27 37,25 31 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe bbadd B bBa  dEACbBDbBceEACDbECEACDECc A

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E eaBD  ACCdABaCA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik    B Bce          E    D E         D   D

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen bCdacb   B      C dc

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YURDUG ÜL 12050 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,165 281,470 2 4 103 103 195

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 86 26 79,50 66 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BADaBDdeccDEBEACBDCbBDEBDCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal eADBEEBbaDdABDCABACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEB  ADaABbCBCB ABBECED EBdE Cc a D  CeA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen CeAdbaBEBeeBeAABaebE

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 12 0 92
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ULUAĞAÇ 12106 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,230 281,470 4 6 123 123 240

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 19 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,17 22,51 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,20 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,54 2,53 2,69

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,80 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,03 11,49 11,68

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,78 11,33 10,73

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,80 1,64 1,64

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 17,58 12,97 12,36

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,99 0,72 0,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,64 1,18 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,08 0,32 0,36

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 3,71 2,22 2,08

Toplam: 120 82 20 77,00 64 56,49 49,19 47,77

TYT Türkçe BAbCBDABBaDcBEACBDCbBDEBDCAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CbDBEEBb D ABaCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBD  a BAdBCB A c CdD EB EDC  E DBAeDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen  cAbba EB a eAABDdCc

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 3 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 12229 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,208 281,470 1 25 407 412 902

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 1 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,75 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,53 2,69

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,00 11,49 11,68

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,50 11,33 10,73

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,75 1,64 1,64

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,25 12,97 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 0,72 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -1,25 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 -1,25 2,22 2,08

Toplam: 120 61 25 54,75 46 54,75 49,19 47,77

TYT Türkçe B DaBDeBB  ae dad CdBDEBDbAADEAECACDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal CADBEcBbCDdABaCA ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik BEBBe    BAC  B ABBECdD E     c   D  CDA

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen a c b   Be    cecdb 

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA ANGİ 56544 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,463 281,470 1 69 941 983 2063

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 1 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 13,25 22,51 21,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,53 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,00 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 4,75 11,49 11,68

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,50 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,64 1,64

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,50 12,97 12,36

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 0,72 0,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,32 0,36

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 -0,25 2,22 2,08

Toplam: 120 29 27 22,25 19 22,25 49,19 47,77

TYT Türkçe B DaBe dBd cacAeBebbaDEdaeAADEbcdAeDECDC

Cevap Anahtarı A BADCBDABBEDEBEACBDCABDEBDCAADEAECACDECDC

TYT Sosyal          b A D   ACC

Cevap Anahtarı A CADBEEBACDBABDCABACC

TYT Matematik cEB      Be    C                        

Cevap Anahtarı A BEB9DADCABACBCBCABBECEDBEBEEDCEBECDBACDA

TYT Fen dc   c  B b    e    

Cevap Anahtarı A CDACDDBEBDCBDAABDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
R OKAY AKCAN 12377 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,910 281,470 1 49 683 708 1505

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 1 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 21,50 22,51 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,53 2,69

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,75 11,49 11,68

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 4,75 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,64 1,64

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 4,75 12,97 12,36

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,75 0,72 0,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,32 0,36

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,25 2,22 2,08

Toplam: 120 45 15 41,25 34 41,25 49,19 47,77

TYT Türkçe D BAeeBc BDB ddACb bCB aEAeDbECEACDECDC 

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal E e BDE AC  AB CA AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik  B B BcC                                

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ACa B    B        ea

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA SARI 12423 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,483 281,470 1 70 955 997 2096

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 1 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 10,75 22,51 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,53 2,69

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,50 11,49 11,68

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,50 11,33 10,73

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,64 1,64

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 0,50 12,97 12,36

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,50 0,72 0,71

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 1,18 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -1,00 0,32 0,36

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 -0,25 2,22 2,08

Toplam: 120 29 38 19,50 16 19,50 49,19 47,77

TYT Türkçe  aB d e bBD  Bc ebBcCdaeEAaD dCbeCDECDdb

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECeDaDcBAe  dB Cd AC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik C d    d       a d     D c   e          

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen c d B Dece    d bac 

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 4 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KOCAGÖBEK 12194 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,055 281,470 1 1 19 19 24

Puanı Hesaplanan: 72 1028 1075 2352

Katılımlar: 1 72 1028 1075 2387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 22,51 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,65 2,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,53 2,69

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,62 2,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,69 3,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 17,75 11,49 11,68

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 27,50 11,33 10,73

Geometri 10 10 0 10,00 100 10,00 1,64 1,64

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 37,50 12,97 12,36

Fizik 7 7 0 7,00 100 7,00 0,72 0,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 1,18 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 0,32 0,36

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 16,25 2,22 2,08

Toplam: 120 103 16 99,00 83 99,00 49,19 47,77

TYT Türkçe DaaAbBBacBDBEBEbCbBDbBDDEACDAECEbCDECDdA

Cevap Anahtarı B DCBAABBEDBDBEBEACABDCBDDEACDAECEACDECDCA

TYT Sosyal ECADBDEBACCBAB CAdAC

Cevap Anahtarı B ECADBDEBACCBABDCABAC

TYT Matematik BBEBABACBDADaCABCBdBECBDBECEEDECBEADBACD

Cevap Anahtarı B 9BEBABACBDADCCABCBEBECBDBECEEDECBEADBACD

TYT Fen ACCDBDDAbBeCBDBACEeD

Cevap Anahtarı B ACCDBDDAEBDCBDBACEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

29

%40,28

39

%54,17

2

%2,78

2

%2,78
   

Doğru (%54,17)

Yanlış (%45,83)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükte Anlam A

25

%34,72

7

%9,72

5

%6,94

7

%9,72
 

28

%38,89
 

Doğru (%34,72)

Yanlış (%26,39)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam D

1

%1,39

15

%20,83

1

%1,39

50

%69,44

2

%2,78

3

%4,17
 

Doğru (%69,44)

Yanlış (%26,39)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Söz Öbeklerinde Anlam C

22

%30,56

7

%9,72

21

%29,17

6

%8,33

9

%12,50

7

%9,72
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%61,11)

Boş (%9,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama B  

69

%95,83
  

2

%2,78

1

%1,39
 

Doğru (%95,83)

Yanlış (%2,78)

Boş (%1,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-11 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

5

%6,94
 

10

%13,89

53

%73,61

3

%4,17

1

%1,39
 

Doğru (%73,61)

Yanlış (%25,00)

Boş (%1,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

28

%38,89

10

%13,89

3

%4,17

12

%16,67

16

%22,22

3

%4,17
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%56,94)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 İki Cümleyi Birleştirme B

3

%4,17

25

%34,72

3

%4,17

1

%1,39

10

%13,89

30

%41,67
 

Doğru (%34,72)

Yanlış (%23,61)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Ses Bilgisi - Karma B

3

%4,17

57

%79,17

1

%1,39

7

%9,72

1

%1,39

3

%4,17
 

Doğru (%79,17)

Yanlış (%16,67)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Çekim Ekleri ve Türleri E

19

%26,39

2

%2,78

8

%11,11

6

%8,33

8

%11,11

29

%40,28
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%48,61)

Boş (%40,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

[1] Ad Soylu Sözcükler - Karma [2] Cümlenin
Ögeleri - Karma D

2

%2,78

10

%13,89

19

%26,39

22

%30,56
 

19

%26,39
 

Doğru (%30,56)

Yanlış (%43,06)

Boş (%26,39)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Yazım Kuralları - Karma E

5

%6,94

3

%4,17

7

%9,72

2

%2,78

22

%30,56

33

%45,83
 

Doğru (%30,56)

Yanlış (%23,61)

Boş (%45,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

2

%2,78

38

%52,78

6

%8,33

7

%9,72

4

%5,56

15

%20,83
 

Doğru (%52,78)

Yanlış (%26,39)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma E

2

%2,78

5

%6,94

17

%23,61

25

%34,72

13

%18,06

10

%13,89
 

Doğru (%18,06)

Yanlış (%68,06)

Boş (%13,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Noktalama İşaretleri - Karma A

59

%81,94

3

%4,17

3

%4,17

3

%4,17

1

%1,39

3

%4,17
 

Doğru (%81,94)

Yanlış (%13,89)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Düşünceyi Geliştirme Yolları C

2

%2,78

3

%4,17

54

%75,00

1

%1,39

10

%13,89

2

%2,78
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%22,22)

Boş (%2,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

1

%1,39

50

%69,44

1

%1,39

17

%23,61

2

%2,78

1

%1,39
 

Doğru (%69,44)

Yanlış (%29,17)

Boş (%1,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Paragrafı İkiye Ayırma D

5

%6,94

9

%12,50

2

%2,78

52

%72,22

1

%1,39

3

%4,17
 

Doğru (%72,22)

Yanlış (%23,61)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

2

%2,78

6

%8,33

62

%86,11

1

%1,39

1

%1,39
  

Doğru (%86,11)

Yanlış (%13,89)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafın Yorumlanması A

11

%15,28

52

%72,22
 

4

%5,56

2

%2,78

3

%4,17
 

Doğru (%15,28)

Yanlış (%80,56)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafın Yorumlanması B

4

%5,56

52

%72,22
 

1

%1,39

13

%18,06

2

%2,78
 

Doğru (%72,22)

Yanlış (%25,00)

Boş (%2,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

6

%8,33
 

2

%2,78

46

%63,89

10

%13,89

8

%11,11
 

Doğru (%63,89)

Yanlış (%25,00)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

4

%5,56
 

1

%1,39

66

%91,67

1

%1,39
 

Doğru (%91,67)

Yanlış (%6,94)

Boş (%1,39)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

6

%8,33

50

%69,44

11

%15,28

3

%4,17

2

%2,78
  

Doğru (%69,44)

Yanlış (%30,56)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D

15

%20,83

3

%4,17

4

%5,56

43

%59,72
 

7

%9,72
 

Doğru (%59,72)

Yanlış (%30,56)

Boş (%9,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Konusu C

10

%13,89

5

%6,94

24

%33,33

4

%5,56

22

%30,56

7

%9,72
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%56,94)

Boş (%9,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

52

%72,22

14

%19,44

1

%1,39
 

1

%1,39

4

%5,56
 

Doğru (%72,22)

Yanlış (%22,22)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

50

%69,44

12

%16,67
 

2

%2,78

2

%2,78

6

%8,33
 

Doğru (%69,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

4

%5,56

4

%5,56

63

%87,50
 

1

%1,39
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%11,11)

Boş (%1,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafın Yorumlanması E

2

%2,78

2

%2,78

2

%2,78
 

63

%87,50

3

%4,17
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%8,33)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

40

%55,56

16

%22,22
 

7

%9,72

4

%5,56

4

%5,56

1

%1,39

Doğru (%55,56)

Yanlış (%38,89)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

8

%11,11

1

%1,39

5

%6,94

51

%70,83

7

%9,72
 

Doğru (%70,83)

Yanlış (%19,44)

Boş (%9,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

69

%95,83

1

%1,39
 

2

%2,78
 

Doğru (%95,83)

Yanlış (%1,39)

Boş (%2,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-40 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

45

%62,50

7

%9,72

6

%8,33

1

%1,39

3

%4,17

10

%13,89
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%23,61)

Boş (%13,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,39

1

%1,39

63

%87,50

2

%2,78

1

%1,39

4

%5,56
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%6,94)

Boş (%5,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,39
 

2

%2,78

64

%88,89

2

%2,78

3

%4,17
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%6,94)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Paragrafın Yorumlanması E  

1

%1,39
 

4

%5,56

60

%83,33

7

%9,72
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%6,94)

Boş (%9,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,39
 

62

%86,11
 

3

%4,17

6

%8,33
 

Doğru (%86,11)

Yanlış (%5,56)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%2,78

4

%5,56

6

%8,33

54

%75,00
 

6

%8,33
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafın Yorumlanması C

8

%11,11

3

%4,17

39

%54,17

6

%8,33

4

%5,56

12

%16,67
 

Doğru (%54,17)

Yanlış (%29,17)

Boş (%16,67)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Kavimler Göçü C

6

%8,57

6

%8,57

24

%34,29

1

%1,43

6

%8,57

27

%38,57
 

Doğru (%34,29)

Yanlış (%27,14)

Boş (%38,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Türklerin İslamiyet’i Kabulü A

23

%32,86

6

%8,57

9

%12,86

3

%4,29

11

%15,71

18

%25,71
 

Doğru (%32,86)

Yanlış (%41,43)

Boş (%25,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Uzun Savaşlardan Diplomasiye D

3

%4,29

1

%1,43

1

%1,43

48

%68,57

7

%10,00

10

%14,29
 

Doğru (%68,57)

Yanlış (%17,14)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti B

3

%4,29

53

%75,71
  

1

%1,43

13

%18,57
 

Doğru (%75,71)

Yanlış (%5,71)

Boş (%18,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık E   

5

%7,14
 

60

%85,71

5

%7,14
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%7,14)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Doğa ve İnsan Etkileşimi E

7

%10,00

1

%1,43

23

%32,86

4

%5,71

29

%41,43

6

%8,57
 

Doğru (%41,43)

Yanlış (%50,00)

Boş (%8,57)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 İklim Elemanları / Sıcaklık B

4

%5,71

48

%68,57
  

2

%2,86

16

%22,86
 

Doğru (%68,57)

Yanlış (%8,57)

Boş (%22,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri A

49

%70,00

7

%10,00

1

%1,43
  

13

%18,57
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%11,43)

Boş (%18,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Türkiye'de Nüfusun Dağılışı C

4

%5,71

6

%8,57

20

%28,57

3

%4,29

6

%8,57

31

%44,29
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%27,14)

Boş (%44,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 Afetlerin Genel Özellikleri D  

5

%7,14

1

%1,43

55

%78,57

1

%1,43

8

%11,43
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%10,00)

Boş (%11,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B

1

%1,43

15

%21,43

2

%2,86

7

%10,00

7

%10,00

38

%54,29
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%24,29)

Boş (%54,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A

61

%87,14

3

%4,29
 

1

%1,43
 

5

%7,14
 

Doğru (%87,14)

Yanlış (%5,71)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri B  

56

%80,00
 

1

%1,43
 

13

%18,57
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%1,43)

Boş (%18,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Bilgi Felsefesi D

14

%20,00

1

%1,43

6

%8,57

15

%21,43

1

%1,43

33

%47,14
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%31,43)

Boş (%47,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11

20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve
Argümanları C  

1

%1,43

53

%75,71
 

1

%1,43

15

%21,43
 

Doğru (%75,71)

Yanlış (%2,86)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Allah İnsan İlişkisi A

57

%81,43

1

%1,43

1

%1,43

1

%1,43

4

%5,71

6

%8,57
 

Doğru (%81,43)

Yanlış (%10,00)

Boş (%8,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Bilgi ve İnanç B

5

%7,14

23

%32,86

2

%2,86

6

%8,57

3

%4,29

31

%44,29
 

Doğru (%32,86)

Yanlış (%22,86)

Boş (%44,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Hz. Muhammed ve Gençlik A

65

%92,86
 

1

%1,43

1

%1,43
 

3

%4,29
 

Doğru (%92,86)

Yanlış (%2,86)

Boş (%4,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 İslam ve Bilim C  

1

%1,43

66

%94,29
  

3

%4,29
 

Doğru (%94,29)

Yanlış (%1,43)

Boş (%4,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar C

1

%1,43

1

%1,43

62

%88,57

1

%1,43

1

%1,43

4

%5,71
 

Doğru (%88,57)

Yanlış (%5,71)

Boş (%5,71)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Dört İşlem Yeteneği B

1

%1,39

56

%77,78

1

%1,39
 

4

%5,56

10

%13,89
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%8,33)

Boş (%13,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Tek ve Çift Sayılar E

1

%1,39

3

%4,17
 

3

%4,17

41

%56,94

24

%33,33
 

Doğru (%56,94)

Yanlış (%9,72)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Sayı Basamakları B

2

%2,78

57

%79,17

1

%1,39
 

4

%5,56

8

%11,11
 

Doğru (%79,17)

Yanlış (%9,72)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar ABC

DE

4

%5,56

33

%45,83

3

%4,17

1

%1,39

4

%5,56

27

%37,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Bölünebilme Kuralları D  

1

%1,39

3

%4,17

15

%20,83

1

%1,39

52

%72,22
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%6,94)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-11 Rasyonel Sayılar A

12

%16,67
 

1

%1,39

1

%1,39

1

%1,39

57

%79,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%4,17)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-12 Ondalık Sayılar D

3

%4,17

3

%4,17

2

%2,78

44

%61,11

3

%4,17

17

%23,61
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%15,28)

Boş (%23,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Üslü ifadeler C

11

%15,28

2

%2,78

28

%38,89
 

1

%1,39

30

%41,67
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%19,44)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-5 Köklü ifadeler A

17

%23,61

1

%1,39

2

%2,78
 

3

%4,17

49

%68,06
 

Doğru (%23,61)

Yanlış (%8,33)

Boş (%68,06)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B  

61

%84,72
 

2

%2,78
 

9

%12,50
 

Doğru (%84,72)

Yanlış (%2,78)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-7 Mutlak Değer Özellikleri A

25

%34,72

2

%2,78

15

%20,83

12

%16,67

5

%6,94

13

%18,06
 

Doğru (%34,72)

Yanlış (%47,22)

Boş (%18,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Sayı Problemleri C  

1

%1,39

50

%69,44

6

%8,33

2

%2,78

13

%18,06
 

Doğru (%69,44)

Yanlış (%12,50)

Boş (%18,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 Oran ve Orantı B

1

%1,39

18

%25,00

3

%4,17

1

%1,39

1

%1,39

48

%66,67
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Sayı Problemleri C

2

%2,78
 

45

%62,50

1

%1,39
 

24

%33,33
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%4,17)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Sayı Problemleri B

5

%6,94

42

%58,33

1

%1,39

5

%6,94

1

%1,39

18

%25,00
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Sayı Problemleri C

6

%8,33

4

%5,56

24

%33,33

2

%2,78
 

36

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Kesir Problemleri A

24

%33,33

1

%1,39

17

%23,61

1

%1,39
 

29

%40,28
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%26,39)

Boş (%40,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Yaş Problemleri B

1

%1,39

19

%26,39
  

1

%1,39

51

%70,83
 

Doğru (%26,39)

Yanlış (%2,78)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B  

16

%22,22

2

%2,78

2

%2,78
 

52

%72,22
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%5,56)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Hareket Problemleri E

1

%1,39

1

%1,39

1

%1,39

1

%1,39

16

%22,22

52

%72,22
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%5,56)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C   

24

%33,33
  

48

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Karışım Problemleri E

2

%2,78

1

%1,39
 

24

%33,33

19

%26,39

26

%36,11
 

Doğru (%26,39)

Yanlış (%37,50)

Boş (%36,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Rutin Olmayan Problemler D

3

%4,17

1

%1,39

3

%4,17

38

%52,78
 

27

%37,50
 

Doğru (%52,78)

Yanlış (%9,72)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler B  

2

%2,78
 

1

%1,39
 

69

%95,83
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%1,39)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Grafik Problemleri E

3

%4,17

4

%5,56

2

%2,78
 

43

%59,72

20

%27,78
 

Doğru (%59,72)

Yanlış (%12,50)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Önermeler ve Bileşik Önermeler B

3

%4,17

7

%9,72

2

%2,78
 

1

%1,39

59

%81,94
 

Doğru (%9,72)

Yanlış (%8,33)

Boş (%81,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

3

%4,17

2

%2,78
 

1

%1,39

16

%22,22

50

%69,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%8,33)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Fonksiyonlarda İşlemler E

2

%2,78
   

14

%19,44

56

%77,78
 

Doğru (%19,44)

Yanlış (%2,78)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Kombinasyon D

4

%5,56

1

%1,39

1

%1,39

9

%12,50

2

%2,78

55

%76,39
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%11,11)

Boş (%76,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Basit Olayların Olasılıkları C   

20

%27,78

1

%1,39
 

51

%70,83
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%1,39)

Boş (%70,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar E   

5

%6,94
 

7

%9,72

60

%83,33
 

Doğru (%9,72)

Yanlış (%6,94)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B

3

%4,17

1

%1,39

2

%2,78
 

1

%1,39

65

%90,28
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%8,33)

Boş (%90,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Üçgende Alan E

4

%5,56
   

6

%8,33

62

%86,11
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%5,56)

Boş (%86,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenlerin Benzerliği C   

1

%1,39

1

%1,39
 

70

%97,22
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%1,39)

Boş (%97,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çokgenler D    

35

%48,61

1

%1,39

36

%50,00
 

Doğru (%48,61)

Yanlış (%1,39)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Eşkenar Dörtgen B

1

%1,39

3

%4,17
   

68

%94,44
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%1,39)

Boş (%94,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Yamuk A

12

%16,67
    

60

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Kare C   

14

%19,44
 

2

%2,78

56

%77,78
 

Doğru (%19,44)

Yanlış (%2,78)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D

1

%1,39
 

1

%1,39

23

%31,94

2

%2,78

45

%62,50
 

Doğru (%31,94)

Yanlış (%5,56)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar A

22

%30,56
  

1

%1,39
 

49

%68,06
 

Doğru (%30,56)

Yanlış (%1,39)

Boş (%68,06)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle C

7

%9,86

1

%1,41

17

%23,94

12

%16,90

3

%4,23

31

%43,66
 

Doğru (%23,94)

Yanlış (%32,39)

Boş (%43,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Elektrik Akımı ve Direnç D

9

%12,68

2

%2,82

10

%14,08

10

%14,08

3

%4,23

37

%52,11
 

Doğru (%14,08)

Yanlış (%33,80)

Boş (%52,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

[1] Kütle, Hacim ve Özkütle [2] Kaldırma
Kuvveti A

19

%26,76

8

%11,27

6

%8,45

8

%11,27

9

%12,68

21

%29,58
 

Doğru (%26,76)

Yanlış (%43,66)

Boş (%29,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

4

%5,63

11

%15,49

17

%23,94

7

%9,86

14

%19,72

18

%25,35
 

Doğru (%23,94)

Yanlış (%50,70)

Boş (%25,35)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 [1] HAREKET VE KUVVET [2] İvme D

2

%2,82

17

%23,94

5

%7,04

13

%18,31

4

%5,63

30

%42,25
 

Doğru (%18,31)

Yanlış (%39,44)

Boş (%42,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Ses Dalgaları D

2

%2,82
 

10

%14,08

9

%12,68

5

%7,04

45

%63,38
 

Doğru (%12,68)

Yanlış (%23,94)

Boş (%63,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Işığın Kırılması B

13

%18,31

12

%16,90

7

%9,86

1

%1,41

1

%1,41

37

%52,11
 

Doğru (%16,90)

Yanlış (%30,99)

Boş (%52,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı E

3

%4,23

12

%16,90

2

%2,82

7

%9,86

4

%5,63

43

%60,56
 

Doğru (%5,63)

Yanlış (%33,80)

Boş (%60,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Kimyanın Sembolik Dili B  

53

%74,65

1

%1,41

1

%1,41

3

%4,23

13

%18,31
 

Doğru (%74,65)

Yanlış (%7,04)

Boş (%18,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Mol Kavramı D    

10

%14,08

25

%35,21

36

%50,70
 

Doğru (%14,08)

Yanlış (%35,21)

Boş (%50,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Katılar C

16

%22,54

1

%1,41

15

%21,13

1

%1,41

5

%7,04

33

%46,48
 

Doğru (%21,13)

Yanlış (%32,39)

Boş (%46,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları B  

15

%21,13

4

%5,63
  

52

%73,24
 

Doğru (%21,13)

Yanlış (%5,63)

Boş (%73,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Karışımların Sınıflandırılması D

2

%2,82
  

6

%8,45

23

%32,39

40

%56,34
 

Doğru (%8,45)

Yanlış (%35,21)

Boş (%56,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri A

11

%15,49

1

%1,41

1

%1,41

5

%7,04

2

%2,82

51

%71,83
 

Doğru (%15,49)

Yanlış (%12,68)

Boş (%71,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri A

15

%21,13

4

%5,63

9

%12,68

9

%12,68

4

%5,63

30

%42,25
 

Doğru (%21,13)

Yanlış (%36,62)

Boş (%42,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Eşeysiz Üreme B

1

%1,41

8

%11,27

3

%4,23

16

%22,54

38

%53,52

5

%7,04
 

Doğru (%11,27)

Yanlış (%81,69)

Boş (%7,04)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 4. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

72 1028 1075 2387

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Kan Grupları D

11

%15,49

4

%5,63

9

%12,68

13

%18,31

1

%1,41

33

%46,48
 

Doğru (%18,31)

Yanlış (%35,21)

Boş (%46,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Organik Bileşikler B

1

%1,41

5

%7,04

1

%1,41

11

%15,49

3

%4,23

50

%70,42
 

Doğru (%7,04)

Yanlış (%22,54)

Boş (%70,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Lizozom C

5

%7,04

15

%21,13

14

%19,72

1

%1,41

3

%4,23

33

%46,48
 

Doğru (%19,72)

Yanlış (%33,80)

Boş (%46,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) E

2

%2,82

7

%9,86

6

%8,45

12

%16,90

12

%16,90

32

%45,07
 

Doğru (%16,90)

Yanlış (%38,03)

Boş (%45,07)
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