
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 77 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 28,12 8,08 26,10 3,09 1,21 2,79 1,79 1,22 1,49 3,87 0,42 3,77 3,90 0,38 3,80 0,03 0,03 0,02 13,06 4,48 11,94 1,64 0,71 1,46 2,00 2,96 1,26 2,36 1,52 1,98 1,75 1,26 1,44 61,6122,27 56,05 308,050

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 104 16 100,00 440,750 67

2 12028 ONUR KULAN 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 1 22,75 9 0 9,00 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 101 12 98,00 433,960 95

3 12343 RAMAZAN EFE 12 36 3 35,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 5 1 4,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 97 12 94,00 421,848 153

4 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 39 1 38,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 4 4 3,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 95 16 91,00 412,333 227

5 12204 RANA ATLI 12 34 6 32,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 1 0 1,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 85 20 80,00 379,885 559

6 12218 ARDA KOÇ 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 4 21,00 5 3 4,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 86 25 79,75 378,688 578

7 17005 BATURALP AYDENİZ -M 30 8 28,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 20 2 19,50 4 2 3,50 2 2 1,50 6 0 6,00 5 1 4,75 82 18 77,50 372,900 648

8 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 17 8 15,00 5 2 4,50 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 84 26 77,50 372,660 656

9 12237 ENES ARICI 12 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 1 1 0,75 2 4 1,00 5 1 4,75 4 1 3,75 82 22 76,50 369,835 704

10 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 4 2 3,50 83 26 76,50 369,165 718

11 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN12A 30 5 28,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 25 3 24,25 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 81 19 76,25 368,848 724

12 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 32 7 30,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 1 1 0,75 4 2 3,50 5 2 4,50 2 3 1,25 81 22 75,50 366,448 753

13 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 26 4 25,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 79 21 73,75 360,968 845

14 12170 ZEHRA ZAMAN 12 37 3 36,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 76 11 73,25 358,703 884

15 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 33 3 32,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 18 1 17,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 76 13 72,75 357,833 902

16 12281 CEYDANUR ŞENKUŞZ 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 5 17,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 77 19 72,25 356,420 935

17 12025 FURKAN KOS 12 30 10 27,50 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 5 19,75 3 3 2,25 5 1 4,75 3 3 2,25 78 24 72,00 356,235 939

18 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 32 7 30,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 74 14 70,50 351,158 1042

19 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 31 8 29,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 20 4 19,00 2 2 1,50 1 4 0,00 5 1 4,75 4 1 3,75 75 24 69,00 346,950 1132

20 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 12 7 10,25 2 0 2,00 2 5 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 74 19 69,25 346,713 1139

21 12241 NİSANUR AYER 12 29 2 28,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 3 4 2,00 6 0 6,00 2 1 1,75 72 13 68,75 346,310 1149

22 12144 BEGÜM AKPINAR 12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 72 20 67,00 340,245 1265

23 12087 ADİLE ÇAKIR 12 29 6 27,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 19 6 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 73 26 66,50 339,505 1281

24 12301 ARDA YILDIRIM 12A 31 7 29,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 18 2 17,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 70 17 65,75 336,913 1342

25 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 12 7 10,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 71 27 64,25 332,758 1447

26 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 28 4 27,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 4 13,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 68 18 63,50 330,470 1517

27 12173 IRMAK KORKMAZ 12 33 4 32,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 67 15 63,25 328,965 1554

28 12199 NİDA ÇINAR 12 30 4 29,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 7 11,25 2 0 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 68 22 62,50 327,310 1612

29 12169 SAKİNE CEYLİN URLU 12 27 2 26,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 1 13,75 7 0 7,00 3 3 2,25 2 1 1,75 64 8 62,00 325,955 1651
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 77 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 28,12 8,08 26,10 3,09 1,21 2,79 1,79 1,22 1,49 3,87 0,42 3,77 3,90 0,38 3,80 0,03 0,03 0,02 13,06 4,48 11,94 1,64 0,71 1,46 2,00 2,96 1,26 2,36 1,52 1,98 1,75 1,26 1,44 61,6122,27 56,05 308,050

KATILIMLAR

30 12171 NİSA NUR SERT 12 32 6 30,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 18 3 17,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 66 21 60,75 321,670 1788

31 12342 FURKAN METE 12 36 4 35,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 62 12 59,00 315,870 1980

32 12313 EMRE YORULMAZ 12 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 6 13,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 67 35 58,25 315,128 2008

33 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 30 9 27,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 16 4 15,00 3 3 2,25 1 1 0,75 63 22 57,50 312,163 2097

34 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 32 5 30,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 6 0 6,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 61 14 57,50 311,873 2112

35 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 25 10 22,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 14 7 12,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 4 0,00 3 1 2,75 64 28 57,00 311,405 2132

36 12229 TALHA GÜRCAN 12 25 10 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 8 12,00 2 2 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 64 29 56,75 310,640 2161

37 12196 NİSANUR YÜYEN 12 26 10 23,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 2 15,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 60 18 55,50 306,665 2325

38 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 24 14 20,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 1 0 1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 62 28 55,00 305,395 2382

39 12063 SARP SÜTUNÇ 12 28 8 26,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 4 15,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 60 21 54,75 304,005 2449

40 84714 AHMET ARSLAN 12 23 9 20,75 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 3 17,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 59 18 54,50 303,963 2451

41 13167 MERT DOĞAN -MA 31 8 29,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 6 9,50 1 4 0,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 60 21 54,75 303,645 2470

42 12147 RAVZANUR AYTUN 12 30 8 28,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 14 2 13,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 59 18 54,50 303,040 2487

43 12267 EMENTE DOLGUN 12 33 5 31,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 58 19 53,25 298,758 2667

44 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 30 3 29,25 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 55 10 52,50 296,768 2755

45 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 6 8,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 58 25 51,75 295,053 2832

46 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 31 9 28,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 13 9 10,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 59 33 50,75 291,648 2993

47 12172 SİMGE KARABULUT 12 32 8 30,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 9 7 7,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 56 24 50,00 289,290 3098

48 12143 SUDE CİRMAN 12 34 6 32,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 7 7,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 55 20 50,00 288,855 3131

49 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 26 9 23,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 55 23 49,25 287,748 3179

50 12420 AYTEN UZUN 12 28 6 26,50 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 54 19 49,25 287,460 3189

51 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 8 23,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 8 9,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 55 29 47,75 283,405 3378

52 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 29 4 28,00 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 16 48,00 283,360 3380

53 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 35 5 33,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 12 10 9,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 55 27 48,25 283,338 3384

54 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 21 18 16,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 56 37 46,75 281,280 3478

55 12158 HİLAL ALTAN 12 23 17 18,75 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 10 6 8,50 1 1 0,75 1 4 0,00 3 4 2,00 3 2 2,50 55 34 46,50 280,173 3533

56 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 31 4 30,00 16 5 14,75 2 0 2,00 49 9 46,75 279,285 3576

57 12403 AYŞE AYDIN 12 21 7 19,25 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 8 2 7,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 47 15 43,25 270,353 4024

58 12240 BEGÜM SAROHAN 12 24 10 21,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 6 10,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 51 31 43,25 269,900 4061
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 77 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 28,12 8,08 26,10 3,09 1,21 2,79 1,79 1,22 1,49 3,87 0,42 3,77 3,90 0,38 3,80 0,03 0,03 0,02 13,06 4,48 11,94 1,64 0,71 1,46 2,00 2,96 1,26 2,36 1,52 1,98 1,75 1,26 1,44 61,6122,27 56,05 308,050

KATILIMLAR

59 12051 RÜMEYSA TETİK 12 27 8 25,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 5 5,75 2 2 1,50 2 0 2,00 48 19 43,25 269,505 4086

60 12040 METEHAN TAŞKIN 12 27 12 24,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 6 7,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 50 29 42,75 267,995 4159

61 12185 NEHİR YÜCE 12 28 7 26,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 48 22 42,50 266,978 4206

62 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 26 12 23,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 7 5 5,75 3 4 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 48 28 41,00 262,950 4411

63 12321 UMUT YILMAZ 12 23 13 19,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 45 21 39,75 259,688 4555

64 12404 GİZEM PALA 12 23 15 19,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 12 7,00 2 1 1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 51 46 39,50 258,848 4588

65 12284 AHMET ÇOBAN 12A 22 11 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 46 28 39,00 257,378 4640

66 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 20 13 16,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 10 7 8,25 1 2 0,50 44 27 37,25 252,338 4819

67 12335 ESMA BİRGÜL 12B 28 10 25,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 44 28 37,00 250,495 4891

68 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 17 12 14,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 10 4 9,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 43 29 35,75 248,215 4973

69 12228 KAAN SEMİH KURT 12 22 17 17,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 9 7 7,25 1 0 1,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 46 41 35,75 247,728 5001

70 12377 R OKAY AKCAN 12D 20 16 16,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 8 3 7,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 28 35,00 245,650 5065

71 12064 HATİCE OKYAY 12 22 9 19,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 8 4 7,00 2 5 0,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 40 27 33,25 239,958 5278

72 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 23 13 19,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 6 3 5,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 37 23 31,25 233,788 5487

73 12400 DAMLA CANLI 12 19 13 15,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 4 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 39 34 30,50 232,243 5530

74 12221 SİNA YILMAZ 12A 25 10 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 24 30,00 229,655 5601

75 12423 İLAYDA SARI 12G 20 12 17,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 35 29 27,75 223,685 5750

76 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 15 11 12,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 3 3,25 2 4 1,00 0 7 -1,75 0 2 -0,50 28 30 20,50 202,268 6157

77 12175 BERSAN TOPAL 12Y 2 0 2,00 2 0 2,00 147,780 6751
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 77 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 28,12 8,08 26,10 3,09 1,21 2,79 1,79 1,22 1,49 3,87 0,42 3,77 3,90 0,38 3,80 0,03 0,03 0,02 13,06 4,48 11,94 1,64 0,71 1,46 2,00 2,96 1,26 2,36 1,52 1,98 1,75 1,26 1,44 61,6122,27 56,05 308,050

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)77 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,10 12,7 3,3 11,86 14,7 5,2 13,40 6,1 5,7 4,68 61,6 22,3 56,04 308,050

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 17 3 16,25 38 2 37,50 17 3 16,25 104 16 100,00 440,750 1 1 29 29 67

2 12028 ONUR KULAN 12A 36 4 35,00 18 2 17,50 32 1 31,75 15 5 13,75 101 12 98,00 433,960 1 2 41 41 95

3 12343 RAMAZAN EFE 12 36 3 35,25 19 1 18,75 27 3 26,25 15 5 13,75 97 12 94,00 421,848 1 3 59 59 153

4 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 39 1 38,75 18 0 18,00 23 10 20,50 15 5 13,75 95 16 91,00 412,333 2 4 81 81 227

5 12204 RANA ATLI 12 34 6 32,50 15 4 14,00 22 5 20,75 14 5 12,75 85 20 80,00 379,885 2 5 181 181 559

6 12218 ARDA KOÇ 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 27 7 25,25 8 9 5,75 86 25 79,75 378,688 3 6 187 187 578

7 17005 BATURALP AYDENİZ -M 30 8 28,00 15 3 14,25 24 4 23,00 13 3 12,25 82 18 77,50 372,900 1 7 213 213 648

8 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 32 8 30,00 16 3 15,25 22 10 19,50 14 5 12,75 84 26 77,50 372,660 4 8 219 219 656

9 12237 ENES ARICI 12 30 10 27,50 18 2 17,50 23 4 22,00 11 6 9,50 82 22 76,50 369,835 3 9 237 237 704

10 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 22 8 20,00 11 8 9,00 83 26 76,50 369,165 5 10 243 243 718

11 12176 RAMAZAN UĞUR AKGÜN12A 30 5 28,75 13 3 12,25 29 6 27,50 9 5 7,75 81 19 76,25 368,848 6 11 245 245 724

12 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 32 7 30,25 15 5 13,75 23 3 22,25 11 7 9,25 81 22 75,50 366,448 4 12 253 253 753

13 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 31 9 28,75 16 2 15,50 32 8 30,00 0 2 -0,50 79 21 73,75 360,968 7 13 271 272 845

14 12170 ZEHRA ZAMAN 12 37 3 36,25 16 2 15,50 17 2 16,50 6 4 5,00 76 11 73,25 358,703 5 14 277 278 884

15 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 33 3 32,25 14 5 12,75 20 1 19,75 9 4 8,00 76 13 72,75 357,833 6 15 279 280 902

16 12281 CEYDANUR ŞENKUŞZ 12A 33 6 31,50 13 4 12,00 22 5 20,75 9 4 8,00 77 19 72,25 356,420 8 16 285 286 935

17 12025 FURKAN KOS 12 30 10 27,50 16 2 15,50 21 5 19,75 11 7 9,25 78 24 72,00 356,235 7 17 287 288 939

18 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 32 7 30,25 17 1 16,75 20 4 19,00 5 2 4,50 74 14 70,50 351,158 8 18 313 314 1042

19 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 31 8 29,00 12 4 11,00 22 6 20,50 10 6 8,50 75 24 69,00 346,950 9 19 321 322 1132

20 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 37 3 36,25 14 2 13,50 14 7 12,25 9 7 7,25 74 19 69,25 346,713 9 20 323 324 1139

21 12241 NİSANUR AYER 12 29 2 28,50 16 3 15,25 16 3 15,25 11 5 9,75 72 13 68,75 346,310 10 21 325 326 1149

22 12144 BEGÜM AKPINAR 12 34 6 32,50 16 3 15,25 17 4 16,00 5 7 3,25 72 20 67,00 340,245 11 22 347 350 1265

23 12087 ADİLE ÇAKIR 12 29 6 27,50 13 6 11,50 23 7 21,25 8 7 6,25 73 26 66,50 339,505 12 23 351 354 1281

24 12301 ARDA YILDIRIM 12A 31 7 29,25 16 3 15,25 18 2 17,50 5 5 3,75 70 17 65,75 336,913 10 24 367 370 1342

25 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 31 9 28,75 15 3 14,25 12 9 9,75 13 6 11,50 71 27 64,25 332,758 11 25 375 379 1447

26 12007 KAĞAN YORULMAZ 12A 28 4 27,00 16 3 15,25 17 4 16,00 7 7 5,25 68 18 63,50 330,470 12 26 391 396 1517

27 12173 IRMAK KORKMAZ 12 33 4 32,00 11 2 10,50 19 4 18,00 4 5 2,75 67 15 63,25 328,965 13 27 401 406 1554

28 12199 NİDA ÇINAR 12 30 4 29,00 13 4 12,00 15 7 13,25 10 7 8,25 68 22 62,50 327,310 14 28 413 418 1612

29 12169 SAKİNE CEYLİN URLU 12 27 2 26,50 11 1 10,75 21 1 20,75 5 4 4,00 64 8 62,00 325,955 15 29 423 428 1651

30 12171 NİSA NUR SERT 12 32 6 30,50 10 5 8,75 18 3 17,25 6 7 4,25 66 21 60,75 321,670 16 30 451 458 1788

31 12342 FURKAN METE 12 36 4 35,00 15 4 14,00 4 0 4,00 7 4 6,00 62 12 59,00 315,870 17 31 477 486 1980

32 12313 EMRE YORULMAZ 12 27 13 23,75 15 5 13,75 15 7 13,25 10 10 7,50 67 35 58,25 315,128 18 32 485 494 2008

33 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 30 9 27,75 13 5 11,75 16 4 15,00 4 4 3,00 63 22 57,50 312,163 19 33 499 509 2097

34 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 32 5 30,75 15 2 14,50 7 1 6,75 7 6 5,50 61 14 57,50 311,873 20 34 503 513 2112

35 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 25 10 22,50 16 1 15,75 16 8 14,00 7 9 4,75 64 28 57,00 311,405 13 35 505 515 2132

36 12229 TALHA GÜRCAN 12 25 10 22,50 17 3 16,25 16 10 13,50 6 6 4,50 64 29 56,75 310,640 21 36 509 520 2161

37 12196 NİSANUR YÜYEN 12 26 10 23,50 12 1 11,75 18 2 17,50 4 5 2,75 60 18 55,50 306,665 22 37 529 543 2325

38 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 24 14 20,50 16 3 15,25 21 3 20,25 1 8 -1,00 62 28 55,00 305,395 23 38 535 550 2382

39 12063 SARP SÜTUNÇ 12 28 8 26,00 14 4 13,00 16 5 14,75 2 4 1,00 60 21 54,75 304,005 24 39 543 558 2449

40 84714 AHMET ARSLAN 12 23 9 20,75 15 1 14,75 18 3 17,25 3 5 1,75 59 18 54,50 303,963 25 40 545 560 2451

41 13167 MERT DOĞAN -MA 31 8 29,00 15 2 14,50 11 6 9,50 3 5 1,75 60 21 54,75 303,645 1 41 551 566 2470

42 12147 RAVZANUR AYTUN 12 30 8 28,00 11 4 10,00 15 3 14,25 3 3 2,25 59 18 54,50 303,040 26 42 553 568 2487

43 12267 EMENTE DOLGUN 12 33 5 31,75 11 2 10,50 11 7 9,25 3 5 1,75 58 19 53,25 298,758 27 43 579 596 2667

44 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 30 3 29,25 13 0 13,00 11 5 9,75 1 2 0,50 55 10 52,50 296,768 28 44 589 606 2755

45 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 28 11 25,25 16 4 15,00 12 7 10,25 2 3 1,25 58 25 51,75 295,053 29 45 597 615 2832

46 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 31 9 28,75 8 6 6,50 15 10 12,50 5 8 3,00 59 33 50,75 291,648 30 46 611 630 2993

47 12172 SİMGE KARABULUT 12 32 8 30,00 9 3 8,25 9 8 7,00 6 5 4,75 56 24 50,00 289,290 31 47 629 648 3098

48 12143 SUDE CİRMAN 12 34 6 32,50 9 3 8,25 9 7 7,25 3 4 2,00 55 20 50,00 288,855 32 48 637 656 3131

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)77 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,10 12,7 3,3 11,86 14,7 5,2 13,40 6,1 5,7 4,68 61,6 22,3 56,04 308,050

KATILIMLAR

49 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 26 9 23,75 9 4 8,00 17 8 15,00 3 2 2,50 55 23 49,25 287,748 33 49 647 667 3179

50 12420 AYTEN UZUN 12 28 6 26,50 14 0 14,00 6 6 4,50 6 7 4,25 54 19 49,25 287,460 34 50 649 669 3189

51 12195 SUDENAZ YUMUK 12 25 8 23,00 8 3 7,25 15 9 12,75 7 9 4,75 55 29 47,75 283,405 35 51 663 687 3378

52 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 29 4 28,00 16 0 16,00 5 8 3,00 2 4 1,00 52 16 48,00 283,360 36 52 665 689 3380

53 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 35 5 33,75 6 5 4,75 12 10 9,50 2 7 0,25 55 27 48,25 283,338 37 53 667 691 3384

54 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 21 18 16,50 11 6 9,50 16 5 14,75 8 8 6,00 56 37 46,75 281,280 38 54 679 705 3478

55 12158 HİLAL ALTAN 12 23 17 18,75 14 0 14,00 11 7 9,25 7 10 4,50 55 34 46,50 280,173 39 55 691 719 3533

56 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 31 4 30,00 18 5 16,75 49 9 46,75 279,285 40 56 695 724 3576

57 12403 AYŞE AYDIN 12 21 7 19,25 11 2 10,50 8 2 7,50 7 4 6,00 47 15 43,25 270,353 41 57 749 786 4024

58 12240 BEGÜM SAROHAN 12 24 10 21,50 10 6 8,50 13 7 11,25 4 8 2,00 51 31 43,25 269,900 42 58 755 792 4061

59 12051 RÜMEYSA TETİK 12 27 8 25,00 10 4 9,00 7 5 5,75 4 2 3,50 48 19 43,25 269,505 43 59 761 798 4086

60 12040 METEHAN TAŞKIN 12 27 12 24,00 12 4 11,00 9 6 7,50 2 7 0,25 50 29 42,75 267,995 44 60 765 803 4159

61 12185 NEHİR YÜCE 12 28 7 26,25 9 7 7,25 9 4 8,00 2 4 1,00 48 22 42,50 266,978 45 61 773 811 4206

62 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 26 12 23,00 10 3 9,25 7 5 5,75 5 8 3,00 48 28 41,00 262,950 14 62 807 848 4411

63 12321 UMUT YILMAZ 12 23 13 19,75 14 2 13,50 2 3 1,25 6 3 5,25 45 21 39,75 259,688 46 63 821 865 4555

64 12404 GİZEM PALA 12 23 15 19,25 11 4 10,00 12 13 8,75 5 14 1,50 51 46 39,50 258,848 47 64 825 869 4588

65 12284 AHMET ÇOBAN 12A 22 11 19,25 15 4 14,00 5 7 3,25 4 6 2,50 46 28 39,00 257,378 15 65 831 875 4640

66 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 20 13 16,75 13 5 11,75 10 7 8,25 1 2 0,50 44 27 37,25 252,338 16 66 845 890 4819

67 12335 ESMA BİRGÜL 12B 28 10 25,50 11 1 10,75 1 8 -1,00 4 9 1,75 44 28 37,00 250,495 1 67 855 901 4891

68 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 17 12 14,00 12 7 10,25 11 5 9,75 3 5 1,75 43 29 35,75 248,215 48 68 865 912 4973

69 12228 KAAN SEMİH KURT 12 22 17 17,75 10 8 8,00 10 7 8,25 4 9 1,75 46 41 35,75 247,728 49 69 867 915 5001

70 12377 R OKAY AKCAN 12D 20 16 16,00 11 4 10,00 9 3 8,25 2 5 0,75 42 28 35,00 245,650 1 70 873 921 5065

71 12064 HATİCE OKYAY 12 22 9 19,75 5 5 3,75 8 4 7,00 5 9 2,75 40 27 33,25 239,958 50 71 907 956 5278

72 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 23 13 19,75 7 1 6,75 6 3 5,25 1 6 -0,50 37 23 31,25 233,788 51 72 921 971 5487

73 12400 DAMLA CANLI 12 19 13 15,75 9 7 7,25 4 4 3,00 7 10 4,50 39 34 30,50 232,243 52 73 931 981 5530

74 12221 SİNA YILMAZ 12A 25 10 22,50 9 8 7,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 36 24 30,00 229,655 17 74 941 992 5601

75 12423 İLAYDA SARI 12G 20 12 17,00 11 5 9,75 0 5 -1,25 4 7 2,25 35 29 27,75 223,685 1 75 955 1007 5750

76 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN12A 15 11 12,25 7 3 6,25 4 3 3,25 2 13 -1,25 28 30 20,50 202,268 18 76 1003 1055 6157

77 12175 BERSAN TOPAL 12Y 2 0 2,00 2 0 2,00 147,780 1 77 1037 1091 6751
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TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

372,900 9,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

-M  -  17005
BATURALP AYDENİZ 120 82 18 20 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 213 213 648 % 9,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBACAABCBDCADBCB BCCB CaDEdBEebbbDDDcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCA EcBECacBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDa CBD CCEDCCCB D DB A   d BED b  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D e bE E CEDCBCBEDdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

303,645 35,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

-MA  -  13167
MERT DOĞAN 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 41 551 566 2470 % 35,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCeAbADCA BCBEBCCBDeaDEdaEBbCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCADe B aDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBA E  Ca b  BcD cB e     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız caceD      E C   e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

339,505 18,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12087
ADİLE ÇAKIR 120 73 26 21 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 23 351 354 1281 % 18,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC AeADdADBCB BCdB C DE aEBcCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDaADbde CDEBBCeACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AaDe AbEeCCEDbCCBaDDDB A B  BDE AA  aC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEc eeED Bd CDB edb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

303,963 35,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  84714
AHMET ARSLAN 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 40 545 560 2451 % 35,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCbACcD  DBCBadCC DCDDbdaEe C BCBDD   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADa   CDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDe dDE CCE  CCBaDDDB A  AC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ca eb e    E CD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

295,053 40,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12104
ARDA GÜMÜŞTEKİN 120 58 25 37 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 45 597 615 2832 % 40,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız eeCaACADaADB abBCeBaCDDECBEBbCCBCeDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCeDCdBEaDEBBeBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abae   E  CEDbC B  bD     A BeE      b B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   c  de    E C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

270,353 57,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12403
AYŞE AYDIN 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 57 749 786 4024 % 57,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBA AAc BD  D  B BC B Ccbc BE AC DDabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCb E   C EBB D CdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEA     B    ED     Db      A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız    cbEDE   D d eEDB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

283,338 48,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12157
AYŞE ENNUR KARAKOÇ 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 53 667 691 3384 % 48,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABdDACADCbDBCBbdCCBDCDDECBEBACCBbBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dbc  aCd       CBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 10 8 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBcbE CCEDbCaBaDbc  b e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbEcDee       aa    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 2 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

357,833 12,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12202
AYŞE ÖZDEMİR 120 76 13 31 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 15 279 280 902 % 12,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız A CDACAD  DBCBEBCCBDCbDEdBEeACCBCBDD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdaecBECDcBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A  eBADE CCEDCCC   D  EA B C DE        B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız b E D a Db EB DBACd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

281,280 50,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12142
AYŞENUR DOĞRU 120 56 37 27 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 54 679 705 3478 % 50,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbccbAeBaBDbeDBCBEaC aDCbDEdBEebbCDbabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bdAdb e CDEdBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbD BeB   CEDbCCB Db B       B D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAe bEDd CdDbB e DBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

287,460 45,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12420
AYTEN UZUN 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 50 649 669 3189 % 45,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBC ACcD  D  BEBCCBDabDECBEBb CBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCA   B CDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab   AcE  Ca C   eDa                  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız caE De   bdE dDBAd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

340,245 18,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12144
BEGÜM AKPINAR 120 72 20 28 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 22 347 350 1265 % 18,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBACAABCBDCeDBCBEBCCBDCDDEdBEBACCDDabcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAbcB CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDe aBDACCaD CCBBD    A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAecbE d  ED ea  D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

283,360 48,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12079
BEGÜM MALKOÇ 120 52 16 52 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 52 665 689 3380 % 48,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAAcC     BCBEBC BDCeDE BEBbCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE   C EBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A a  D  ec   Cde   B D c   e    d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D e bE d      d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 3 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

269,900 58,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12240
BEGÜM SAROHAN 120 51 31 38 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 58 755 792 4061 % 58,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız d BA cABa D ADdCaEBCdBDabDE BEBb CDDDcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bC ba c CeEBaCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EA Da  Bb  CEc CdB De cE  B C  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız b e aEeE ec  B   cBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

232,243 79,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12400
DAMLA CANLI 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 73 931 981 5530 % 79,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABe eC edAD C bBCd  ba cdBEBACCeeBD dDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEca aCb Ea  BBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  c    DE  d                 B     Dda   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dbEcDe EabdE CDBdaa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

298,758 38,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12267
EMENTE DOLGUN 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 43 579 596 2667 % 38,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBcCAABCBD ADBCBEBCCBDaDDE aEcACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız Da  E     EBBaDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbE     CB  eCbD C BaDbe  A  d   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ece b  b   D     D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

287,748 45,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12115
EMİNE NUR TÜRK 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 49 647 667 3179 % 45,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAbADCAcBCaEaCdB abD  BE  bCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız   D b C   aDEBaCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbaeBADE CCc  C  aD e  A B C DE c  C CdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CdeD         D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,128 28,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12313
EMRE YORULMAZ 120 67 35 18 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 32 485 494 2008 % 28,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBAeAABeeDebDBCBEBCCBbdDDcdeEBAdCeDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAEcBECDEdBaDAaCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cbEAbDe bBD CCbDCC BBD  B A           e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DeedCEDdBaEDbBeBcDae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

369,835 10,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12237
ENES ARICI 120 82 22 16 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 237 237 704 % 10,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACeDeeDBCBEBCCBDaaDEdBEBbCCcaBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCcBECDEBBCBACb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBAcE CCED CCBBDD BdA B CBDc        B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c EeDbaED BEdCDBAC c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

356,235 13,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12025
FURKAN KOS 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 287 288 939 % 13,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBACAABeBDbeeBCBEdCCBbCDDaCBEBcCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE BE aEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DEAbDeB BDbCCEDCCCBaDDcB ADB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız bAD bEaE CEbCBaBdcBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,870 28,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12342
FURKAN METE 120 62 12 46 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 31 477 486 1980 % 28,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCaDECaEcACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DeAeEca CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A    D        E    B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dce CEDE   bbB     A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

258,848 66,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12404
GİZEM PALA 120 51 46 23 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 64 825 869 4588 % 66,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız ebBAeAcBeee bDBCdEdCCBDCDDE dEBdbCDeDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCbAEABEea     AaCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 12 8 7,00 % 23

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AccAbDC CBe CadebC Bc aD  eb  Ca E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 14 1 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ceecCEeE dEedeacaadA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

239,958 75,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12064
HATİCE OKYAY 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 71 907 956 5278 % 75,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeAbeADBaaEBCCB CacE BEB CbcCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız baDe De a CDE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD   DE  Cab   B  D B    b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEccee  CBE  ce ed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

280,173 50,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12158
HİLAL ALTAN 120 55 34 31 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 55 691 719 3533 % 50,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AcCbAdADeADBeeaBbCBDeDDEdadedCbBCBDebDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AED AD    CDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abae ADdACCEDCC  d           eE e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bc aAeEDaBbdeD dCdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

296,768 39,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12291
HİRANUR AYDEMİR 120 55 10 55 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 44 589 606 2755 % 39,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC A ADCAaBCeEBC BDCDDE BE ACCBCBD b CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDC D    CD BBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDa AbE Cab  C B DD       C D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  b         E a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

312,163 30,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12197
İ ARDA YILDIRIM 120 63 22 35 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 33 499 509 2097 % 30,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız daCDACAceADB BEBCCBDCeDbdBEBbbCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEa Aaa BECDEBBCeAaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab   AbEAdCEDCC Be DDB A    BD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEeDde D    a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

328,965 22,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12173
IRMAK KORKMAZ 120 67 15 38 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 27 401 406 1554 % 22,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AeCDA ADCADBCBbaCCBDCDDEC EB CCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDd      CDEBaCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A a  AbEACaEDCC BaD D EA B CBDE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bd    EDaBd  bB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

247,728 71,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12228
KAAN SEMİH KURT 120 46 41 33 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 69 867 915 5001 % 71,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCaeCADCeDBeBbBCCaDaDebbaEcc dBCdDDecCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eaDCceab E DEaBCdACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD BdDE CCb   CBae    b    c        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEDbdec bcb a B e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

248,215 71,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12208
KADİRATA GÜMÜŞDERE 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 68 865 912 4973 % 71,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbaceAABCBDCbceCeEBaCB bDDE aE b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cCbebABdaDE BCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADE bDa  B  dCE   dB DD          E   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız c  bbEec     B    B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 2 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

305,395 34,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12168
MELİH EREN KURŞUN 120 62 28 30 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 38 535 550 2382 % 34,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCaceADC DaaBcBCbeDCDDc BEebCeBdBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEcCdDCe ECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDa ADd CCED CdBBDD BEA B  BD         B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bd Dbe  bd  ec     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

366,448 10,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12282
MERYEM ÇİÇEK 120 81 22 17 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 253 253 753 % 10,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBeeAABCBDeADBCBEBCbBDCDDECBEe CCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız beeAEceECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAEDC CBDACCED C BdDDDB A B   dE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAabCE EBeEDaBeBaD c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

267,995 59,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12040
METEHAN TAŞKIN 120 50 29 41 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 60 765 803 4159 % 59,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAbADCADB eEBCCdDabDEdaEcbaCBCBDDeDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCead   CDEBaCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abae Abd  CE CCCB   bB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bE  eec ddb  D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

311,873 30,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12201
MİHRİBAN ALKAN 120 61 14 45 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 34 503 513 2112 % 30,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız  DBACAABCBD AD CBEBCdBDCDDEdBEBACeDDDbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCe EA EbDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EA D   B   C                b B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  cecbEeE     BCB DBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,978 60,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12185
NEHİR YÜCE 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 61 773 811 4206 % 60,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız  aBceAA  BD  DBCBEaCCBDCbDECBEBAdCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bbdAE    aEBadDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A E b   CeD  aE  C B   cB        E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cbe C Db            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

327,310 23,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12199
NİDA ÇINAR 120 68 22 30 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 28 413 418 1612 % 23,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BAdAAB BD   BCBEBCCBDaDDE BEeACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCe EcB b EBBaDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız deE  DeBCBb bCEeCCCB  D   A c C  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D edCEeEBaED BadbD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

321,670 25,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12171
NİSA NUR SERT 120 66 21 33 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 30 451 458 1788 % 25,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeACADCADBCBEBC BDacDb BEaACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEDa eCc  CDEd CBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD BADEA CE CCdBdD DB A B C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız AC  DdaEc Bd eD ca  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

346,310 16,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12241
NİSANUR AYER 120 72 13 35 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 21 325 326 1149 % 16,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADdADBCBEBCCB C DE BEBbC  CBDD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCeaC BECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDeBADEe CED CCBBD  B        E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız eCEcDbaEDCBE CD Ae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

306,665 33,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12196
NİSANUR YÜYEN 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 37 529 543 2325 % 33,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBceAABCaD bDBCBE CCBD bDaC EebCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DdA E     EBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A E bD  CBe  CE C CBB  DB A BA  BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D ec E b a c B   D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

421,848 2,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12343
RAMAZAN EFE 120 97 12 11 94 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 59 59 153 % 2,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADC DBCBEBCCBDabDaCBEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCcBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A  e dDEACCEDCCCBBDDDB A B CBDE  bD DC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız caEDDADEDCBcBCDBAedE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

379,885 8,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12204
RANA ATLI 120 85 20 15 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 181 181 559 % 8,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDaAeAABCBDCADBCBEBCCBDCDDbdBEBACCDbDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DdAAEce CaEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbae CBDACCEDCCCBd aDB A BA   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DbcbC DEBCdDCBaBEDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

303,040 35,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12147
RAVZANUR AYTUN 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 42 553 568 2487 % 35,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC ACA eADBCaEBCCBDCeDdCdEBbbCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCe  b  aDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab C ADE CCa CC B D D      CB E   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   Ee   ED  d  a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

351,158 14,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12145
RUMEYSA TAŞDEMİR 120 74 14 32 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 18 313 314 1042 % 14,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCcACADCADBCeEBCCBDaaDbdBEeAC BCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDaA C BECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDe ADd CCEcCCCB DD B     C b D     CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCE De     E  D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

269,505 58,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12051
RÜMEYSA TETİK 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 59 761 798 4086 % 58,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız b BAeAAcCBD Ae CBEBCdBDacDE BEBbCCDDD DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCd E     EBaCDcCdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAbD    e  Ca b  BaD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        d C Db     BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 2 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

325,955 23,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12169
SAKİNE CEYLİN URLU 120 64 8 48 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 29 423 428 1651 % 23,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BAeAAB BD ADBCBEBCC  CDDE  E  C DDD cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız D A       EBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 21 1 18 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEA  e C DAC E CCC    D E    CCBE  AD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        cBe bCBe  D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 1 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

304,005 35,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12063
SARP SÜTUNÇ 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 39 543 558 2449 % 35,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDaACAABCeD  ecCcEBCC DCDDa BEeAdCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cCdAE  ECDEdBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDa CBb CCaDCC  B DD  A           d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  e  dE E      a   d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

289,290 44,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12172
SİMGE KARABULUT 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 47 629 648 3098 % 44,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCaDbeDBCBcBaCBDaDDECBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız ad  E   a EBB DAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEdbD  C b  Cae C BB   B c     d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ce  eEcE C D a   DB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

288,855 45,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12143
SUDE CİRMAN 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 48 637 656 3131 % 45,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAbAABeBDCADcCBEBCbBDCDDECBEcbCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bdA        BeCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEcbDd  Bb  C ab  cB   B   B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  Abc E b         aB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

283,405 48,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12195
SUDENAZ YUMUK 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 51 663 687 3378 % 48,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AeCDACADCADeCB BC BDabDb  EB dC  eDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  Ec  DCcB      eBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbceBA EA CE b  B Db B d ad B E c D  C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbcDc  EDb EdCD ceeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 3 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

279,285 51,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12273
SÜHEDA BORAZAN 120 49 9 62 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 56 695 724 3576 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız A CDACAD ADBCB BCCBDaDDECBEB CCcdBDDbDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD BADE CCbDC CBa Dc  A B C bE      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

346,950 16,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12138
SULTANNAZ AYGÖR 120 75 24 21 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 19 321 322 1132 % 16,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDeeADCADBCecBCCBaaDDb BEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEDbdDC   CDEBBCBA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AdDa A EACCED CCBaDDDB A BAb DE c     bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız bb  DbeED BEBeDBACd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

233,788 78,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  56544
SÜMEYRA ANGİ 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 72 921 971 5487 % 78,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCbAbA  ecBCBEdbbBDaDDE cEBbbCBC DDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız    d       DEBBCBA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız ecD   DE  Ca    B D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız d ccDc    ad        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

310,640 31,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12229
TALHA GÜRCAN 120 64 29 27 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 36 509 520 2161 % 31,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız dbacCAA  BD  ccCBEaCCBDaDDE dEBAdCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBEdDEBBCDACaCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız Abd  Da CBebCCa bCCBaDD B A B  aB  c   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DeebbE E    bBe  D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

259,688 65,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12321
UMUT YILMAZ 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 63 821 865 4555 % 65,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACbba d   eBdBEBdCdcecDECaEBAdCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAA e EaD B CDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbcA               e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DcecCE E  E        A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

358,703 12,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12170
ZEHRA ZAMAN 120 76 11 33 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 277 278 884 % 12,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDaDDbCBEBAdCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdeE B CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAED  C b CCE CC B  DDBa       E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  AecCE EB  b     Da 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

291,648 43,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12325
ZEYNEP YILMAZ 120 59 33 28 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 46 611 630 2993 % 43,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 52 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDcCcDCcDBCBEaCbBDCbDEaBEBbCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dEDd bCdeE     CBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 9 8 10,75 % 36

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız eEDecADd eCaD CCB D c  Ac  CBbE c D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız caE c  c CeEceDB a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

252,338 69,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12362
AHMET CAN DOĞAN 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 66 845 890 4819 % 69,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAeAAc eDCccBCeEB b  aa   BEedCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEbBbeDEBBba CC B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADcAba   B   CED   B  Dc bbbB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız aAe                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

257,378 66,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12284
AHMET ÇOBAN 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 65 831 875 4640 % 66,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız deBAeAAB BDCADcdB BC BaCbDECdEcbd    ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DadAEcBECe BBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cDd c     e  Ca d  BB D         d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dbabb  b eE  B   D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

202,268 88,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12114
AHMET NECATİ GÜRCAN 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 76 1003 1055 6157 % 88,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAeAA eBb  DBCd a  cDaDDE dE c  e  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCAAEcBEdD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız       Ce B    EDbb                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  cebCEcbaadaade  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

378,688 8,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12218
ARDA KOÇ 120 86 25 9 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 187 187 578 % 8,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBEBCdBDCaDcCBEBdCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCbDeAeECDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDeBADEbCCEDCCCBaDDDB A B  BDE  ADCeaeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dCEeDeaE bBd acdAC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

336,913 19,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12301
ARDA YILDIRIM 120 70 17 33 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 24 367 370 1342 % 19,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAdAAeCBD ADBCBEdCCBDC DECaEBcCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEc EaDEBBCDACCCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DEAbDC  BDACCED CCBa  DB A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D e bEed C D B   b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

356,420 13,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12281
CEYDANUR ŞENKUŞZ 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 285 286 935 % 13,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDACAD ADBCcEBCCBDCbDcCBEeACCBCBDDAaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDaA d B CDEBdCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDC ADcACCbDCC  aDDb  A BACBDE A    C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCED  Dd  eE CDBAa  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

262,950 63,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12162
EGE ELİZ ŞAFAK 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 62 807 848 4411 % 63,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ceCDAeAbCADBCBEaCCBDC Db BEeeCCaCBDbbDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EaCd     CDEBBCBAa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Aac  AcE  dED   Bd D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız AbEeDbeE d d  De e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

332,758 20,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  84006
ELİF NAS CEVHER 120 71 27 22 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 25 375 379 1447 % 20,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAdAABCBDdADBCdcBCaBDCDDEadEBACCDDabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAE BECaEcBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A dA  eB Be CCaDb  BB  cB Ab A   d c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAacCEDbBC DCBaBEDBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

330,470 21,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12007
KAĞAN YORULMAZ 120 68 18 34 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 26 391 396 1517 % 21,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABbDACADCADBCBbBCCB Ca   BEB   BCBD bDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEDCAD dBECDEBBCeACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  b eBADE CCE  C  BbDDB A B   b  AAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c  eDAe  bcE aDBA dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

311,405 30,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12084
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 64 28 28 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 35 505 515 2132 % 30,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAeAc  eDC DBCBEBC BDbeDc eEBACCDDDbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAE BECDEBBCDACC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEbb eBCBe dCEebC BBD D    B C  E    d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DcecbEDb e caBe  DBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

372,660 9,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12065
KIVANÇ ALTINTOPU 120 84 26 10 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 219 219 656 % 9,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCBDdADBCcEBCdBDCaDEbdEeACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAEcBECbEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEdbDeeaBe CCEDCCdBB DcB A B CbBE cA  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D acCEDEBCEDbBeBdDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

360,968 12,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12387
MUSTAFA TANRIKULU 120 79 21 20 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 271 272 845 % 12,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBcCcABCdDCADBCBEBCCBDCaDaCBEaAbCDDDbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEdBECeEBBCDAC C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDaBCBeACCEDCCCBBbDDBEADBACeBEbeADeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız   e b               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

433,960 1,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12028
ONUR KULAN 120 101 12 7 98 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 41 41 95 % 1,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDaaDEdBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAEcBECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAE e C DA CE CCCBB DDBEADBACCBEDAAD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DAecCEDEBCEDCBCddDdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

368,848 10,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12176
RAMAZAN UĞUR AKGÜN 120 81 19 20 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 245 245 724 % 10,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCADBCBEB  BD DDb  EBbCCBCBDDbDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDCdDCbB    BBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEaCBADEACCED CCBBDDDBEA BAbBbEecAb D  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbE D e DCBE aDBAb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

346,713 16,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12105
ŞEVKET BOZKAYA 120 74 19 27 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 20 323 324 1139 % 16,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AcCDACADCADBCBEBCCBDCDDbCdEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCA b   CDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab  Bcbd CCED C BB ccB A B   eE   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız decDDceE CBE  cBA dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

229,655 80,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12221
SİNA YILMAZ 120 36 24 60 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 74 941 992 5601 % 80,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAbADb DB B BCbBDebbECaE AC cCBDDAcCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCeaCe  bDEca     Ca Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız           C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız b d ceD      e d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

369,165 10,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12050
UMUT YURDUGÜL 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 243 243 718 % 10,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABeBDCADBCBEBCCBDCDDbdBEBACCcDDcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcebdDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAbDe CBDACCEcCC BaDDcB A B   Bd cdD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ceeAbEDd CEDbBCdEDBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

412,333 3,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12106
ZEYNEP ULUAĞAÇ 120 95 16 9 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 81 81 227 % 3,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE B CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADdAbDa C DeCCbDCC BBcDDBEA  AbeBE  eDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız abDcCEDEBCEDCBeBdDBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

250,495 70,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12B  -  12335
ESMA BİRGÜL 120 44 28 48 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 67 855 901 4891 % 70,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız dDBAbAABCBDC aBCBEBCdBDabDb eEcACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız  Cb E     EBB DACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız    b  dc   c                  ddab     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız bee CEcd  E  ae  cBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

245,650 72,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12D  -  12377
R OKAY AKCAN 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5065.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 70 873 921 5065 % 72,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAe  ebcBaBEBC BbaacECdEcAd cCBDDbbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEcCdDCb ECDEB   AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD  AcE  C    CBa D          E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız bbE   c   a   aB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 5 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

223,685 82,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12G  -  12423
İLAYDA SARI 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 75 955 1007 5750 % 82,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız b BAe e     ADBCdbBCdB CDDEdBEcAdCDDbbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCA E  EbabBBeDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız   db     cc        e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız De  dEa   bD dd  De 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

440,750 0,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12M  -  12194
MERT KOCAGÖBEK 120 104 16 0 100 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 29 29 67 % 0,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAeADdADBCBEBCCcDCaDEbBEeACCcCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAbdcBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDeBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDDAeEDCBdBCDBACBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

147,780 97,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12Y  -  12175
BERSAN TOPAL 120 2 0 118 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 77 1037 1091 6751 % 97,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 77 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CD                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
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