
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

1 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 34 6 32,50 19 1 18,75 16 11 13,25 10 5 8,75 34 6 32,50 6 21 0,75 28 10 25,50 147 60 132,00 284,923 6 155 288,050 1 510 378,555 1 7

2 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 33 4 32,00 16 2 15,50 19 3 18,25 2 1 1,75 26 9 23,75 20 3 19,25 116 22 110,50 248,898 22 405 263,180 2 694 326,595 5 76

3 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 32 7 30,25 20 0 20,00 14 9 11,75 6 8 4,00 35 5 33,75 20 6 18,50 127 35 118,25 278,248 10 187 259,338 3 721 354,890 2 29

4 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 33 7 31,25 16 3 15,25 22 5 20,75 4 1 3,75 31 7 29,25 14 3 13,25 120 26 113,50 270,018 13 234 250,678 4 793 331,795 4 63

5 16004 NURGÜL ARGÜN 12 35 5 33,75 16 4 15,00 20 9 17,75 4 5 2,75 28 11 25,25 15 4 14,00 118 38 108,50 255,535 19 343 250,478 5 796 318,888 8 104

6 12262 ASLI NAZ ABALI 12 32 6 30,50 17 2 16,50 7 2 6,50 5 3 4,25 35 4 34,00 20 10 17,50 116 27 109,25 268,968 14 241 246,280 6 832 342,528 3 37

7 12015 ARDA KUMOVA 12A 32 6 30,50 18 1 17,75 11 5 9,75 2 4 1,00 32 7 30,25 21 1 20,75 14 2 13,50 130 26 123,50 321,395 2 49 236,485 7 912 321,125 6 95

8 12030 BERKAY ÜNAL 12 32 7 30,25 17 3 16,25 14 8 12,00 4 8 2,00 34 6 32,50 11 5 9,75 112 37 102,75 267,875 15 247 227,803 8 992 319,848 7 99

9 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 31 5 29,75 16 2 15,50 10 7 8,25 3 4 2,00 25 9 22,75 3 0 3,00 9 3 8,25 1 0 1,00 98 30 90,50 241,185 24 470 219,878 9 1084 278,438 9 353

10 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 30 10 27,50 15 5 13,75 12 4 11,00 0 3 -0,75 26 14 22,50 30 10 27,50 5 2 4,50 11 29 3,75 129 77 109,75 310,928 3 68 213,110 10 1174 262,495 15 520

11 12111 NAZ DURAN 12 31 8 29,00 14 3 13,25 9 3 8,25 1 4 0,00 19 15 15,25 22 13 18,75 8 0 8,00 104 46 92,50 261,705 16 295 210,490 11 1215 248,125 19 725

12 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 36 3 35,25 16 3 15,25 12 6 10,50 25 12 22,00 4 4 3,00 93 28 86,00 235,883 26 510 209,098 12 1248 267,968 12 457

13 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 27 12 24,00 14 5 12,75 15 9 12,75 0 4 -1,00 18 15 14,25 11 11 8,25 85 56 71,00 198,030 38 1063 208,945 13 1251 243,370 21 827

14 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 26 14 22,50 14 3 13,25 9 1 8,75 2 4 1,00 22 13 18,75 11 6 9,50 84 41 73,75 208,288 33 881 208,865 14 1252 257,450 17 579

15 12384 ELİF AKALIN 12 26 10 23,50 14 2 13,50 9 3 8,25 1 1 0,75 26 9 23,75 10 4 9,00 86 29 78,75 223,863 29 656 208,020 15 1269 272,208 10 410

16 12336 KAAN ŞENGÜL 12 31 9 28,75 17 3 16,25 8 7 6,25 0 1 -0,25 25 12 22,00 7 3 6,25 88 35 79,25 224,165 28 652 206,183 16 1304 264,860 13 494

17 12080 ERAY AKYÜZ 12 31 9 28,75 18 2 17,50 11 4 10,00 18 10 15,50 2 0 2,00 80 25 73,75 211,085 31 814 200,713 17 1389 239,483 23 882

18 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 32 8 30,00 15 4 14,00 10 1 9,75 1 2 0,50 22 16 18,00 24 10 21,50 3 1 2,75 107 42 96,50 282,968 7 164 200,295 18 1396 247,038 20 754

19 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 27 10 24,50 16 3 15,25 10 3 9,25 24 14 20,50 14 4 13,00 8 1 7,75 6 34 -2,50 105 69 87,75 256,988 18 328 199,790 19 1407 262,390 16 523

20 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 7 31,25 14 3 13,25 6 4 5,00 1 2 0,50 26 6 24,50 19 8 17,00 4 2 3,50 1 2 0,50 104 34 95,50 285,935 5 151 198,628 20 1430 264,480 14 497

21 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 31 7 29,25 16 3 15,25 10 5 8,75 2 3 1,25 20 15 16,25 3 8 1,00 82 41 71,75 210,810 32 826 195,723 21 1499 236,443 26 945

22 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 29 6 27,50 11 5 9,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 15 6 13,50 3 2 2,50 65 22 59,50 189,650 40 1261 186,370 22 1754 218,708 33 1331

23 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 28 12 25,00 27 10 24,50 4 7 2,25 108 48 95,55 301,128 4 89 186,247 23 1763 255,062 18 630

24 12401 SUDENAZ YOLCU 12 26 8 24,00 14 5 12,75 7 2 6,50 22 13 18,75 3 3 2,25 72 31 64,25 205,533 36 925 185,535 24 1784 234,453 27 985

25 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 29 9 26,75 16 4 15,00 4 5 2,75 1 3 0,25 23 10 20,50 21 8 19,00 2 4 1,00 96 43 85,25 270,925 12 230 183,738 25 1840 237,973 24 914

26 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 30 10 27,50 18 1 17,75 2 1 1,75 32 5 30,75 33 2 32,50 115 19 110,25 345,755 1 15 183,665 26 1843 270,373 11 434

27 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 22 14 18,50 1 1 0,75 3 7 1,25 75 41 64,30 208,031 34 883 183,427 27 1851 231,875 29 1041

28 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 16 14 12,50 25 6 23,50 1 0 1,00 91 39 80,80 259,066 17 310 182,722 28 1887 211,850 40 1481

29 16010 RÜMEYSA KAYA 12 29 8 27,00 12 6 10,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 19 12 16,00 6 6 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 74 46 62,50 206,038 35 912 180,950 29 1955 221,778 31 1262

30 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 25 12 22,00 11 4 10,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 17 10 14,50 1 0 1,00 5 2 4,50 63 35 54,25 185,763 43 1385 180,805 30 1965 217,065 34 1363
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

31 16007 BKYN 12Z 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 16 14 12,50 1 3 0,25 66 36 56,55 186,941 42 1333 180,607 31 1982 209,635 41 1535

32 12286 ENES AKYOL 12E 22 14 18,50 14 4 13,00 10 2 9,50 2 2 1,50 18 14 14,50 13 3 12,25 1 2 0,50 80 41 69,75 228,605 27 600 179,975 32 2000 215,720 36 1401

33 12181 SEDEN KUTLU 12A 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 23 10 20,50 24 11 21,25 96 40 85,55 275,798 11 199 179,902 33 2002 234,387 28 987

34 12419 ÖMER MERHAN 12C 28 8 26,00 14 5 12,75 5 5 3,75 2 2 1,50 7 19 2,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 58 49 45,75 155,313 49 2231 179,795 34 2007 175,090 48 2372

35 12304 AHMET E YILMAZ 12 27 11 24,25 17 2 16,50 2 2 1,50 1 0 1,00 25 9 22,75 23 11 20,25 95 35 86,25 280,910 9 174 179,198 35 2032 240,868 22 868

36 12404 GİZEM PALA 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 15 15 11,25 21 7 19,25 3 13 -0,25 88 54 74,05 242,483 23 460 179,197 36 2033 204,435 43 1664

37 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 29 7 27,25 12 4 11,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 18 14 14,50 1 3 0,25 65 34 56,50 190,873 39 1238 177,868 37 2098 213,718 39 1445

38 12254 HİLAL YILMAZ 12A 24 7 22,25 10 5 8,75 7 1 6,75 18 11 15,25 2 3 1,25 61 27 54,25 188,438 41 1292 175,983 38 2202 213,993 37 1435

39 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 23 14 19,50 15 4 14,00 6 4 5,00 2 3 1,25 22 12 19,00 19 9 16,75 1 5 -0,25 88 51 75,25 254,813 20 349 174,395 39 2304 224,353 30 1197

40 12347 SILA AKAR 12 24 10 21,50 9 3 8,25 5 2 4,50 20 10 17,50 18 12 15,00 2 0 2,00 78 37 68,75 237,523 25 500 173,795 40 2325 218,900 32 1326

41 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 24 4 23,00 14 2 13,50 2 0 2,00 25 7 23,25 24 7 22,25 89 20 84,00 282,613 8 168 173,350 41 2340 237,020 25 929

42 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 23 12 20,00 13 7 11,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 21 11 18,25 22 12 19,00 1 1 0,75 82 46 70,50 249,958 21 393 168,215 42 2503 215,768 35 1400

43 12148 İREM TÜRELİ 12 22 10 19,50 14 5 12,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 20 9 17,75 8 5 6,75 67 34 58,50 212,183 30 800 167,940 43 2517 213,948 38 1439

44 12391 İSMAİL AKDEDE 12 18 7 16,25 11 8 9,00 5 3 4,25 14 18 9,50 48 36 39,00 161,843 47 2090 162,528 44 2639 182,965 47 2169

45 12264 KAAN MALÇOK 12 20 9 17,75 10 3 9,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 7 4 6,00 13 6 11,50 53 24 47,00 184,755 44 1416 162,448 45 2642 171,450 49 2436

46 12310 ÖZNUR KURT 12 24 11 21,25 9 9 6,75 1 0 1,00 23 16 19,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 61 42 50,50 200,193 37 1024 158,838 46 2710 209,023 42 1552

47 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 24 11 21,25 1 7 -0,75 18 21 12,75 4 6 2,50 47 45 35,75 160,908 48 2110 158,168 47 2726 188,990 45 2010

48 12288 BETÜL DEMİRCİ   15 15 11,25 9 3 8,25 4 4 3,00 1 3 0,25 17 4 16,00 2 7 0,25 48 36 39,00 173,280 45 1782 155,118 48 2772 195,525 44 1862

49 12039 ÖZNUR SALTIK 12 17 18 12,50 9 7 7,25 5 6 3,50 0 3 -0,75 18 15 14,25 0 8 -2,00 49 57 34,75 167,990 46 1942 148,380 49 2844 183,790 46 2138
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

1 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 34 6 32,50 19 1 18,75 16 11 13,25 10 5 8,75 34 6 32,50 6 21 0,75 28 10 25,50 147 60 132,00 284,923 6 155 288,050 1 510 378,555 1 7

2 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 32 7 30,25 20 0 20,00 14 9 11,75 6 8 4,00 35 5 33,75 20 6 18,50 127 35 118,25 278,248 10 187 259,338 3 721 354,890 2 29

3 12262 ASLI NAZ ABALI 12 32 6 30,50 17 2 16,50 7 2 6,50 5 3 4,25 35 4 34,00 20 10 17,50 116 27 109,25 268,968 14 241 246,280 6 832 342,528 3 37

4 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 33 7 31,25 16 3 15,25 22 5 20,75 4 1 3,75 31 7 29,25 14 3 13,25 120 26 113,50 270,018 13 234 250,678 4 793 331,795 4 63

5 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 33 4 32,00 16 2 15,50 19 3 18,25 2 1 1,75 26 9 23,75 20 3 19,25 116 22 110,50 248,898 22 405 263,180 2 694 326,595 5 76

6 12015 ARDA KUMOVA 12A 32 6 30,50 18 1 17,75 11 5 9,75 2 4 1,00 32 7 30,25 21 1 20,75 14 2 13,50 130 26 123,50 321,395 2 49 236,485 7 912 321,125 6 95

7 12030 BERKAY ÜNAL 12 32 7 30,25 17 3 16,25 14 8 12,00 4 8 2,00 34 6 32,50 11 5 9,75 112 37 102,75 267,875 15 247 227,803 8 992 319,848 7 99

8 16004 NURGÜL ARGÜN 12 35 5 33,75 16 4 15,00 20 9 17,75 4 5 2,75 28 11 25,25 15 4 14,00 118 38 108,50 255,535 19 343 250,478 5 796 318,888 8 104

9 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 31 5 29,75 16 2 15,50 10 7 8,25 3 4 2,00 25 9 22,75 3 0 3,00 9 3 8,25 1 0 1,00 98 30 90,50 241,185 24 470 219,878 9 1084 278,438 9 353

10 12384 ELİF AKALIN 12 26 10 23,50 14 2 13,50 9 3 8,25 1 1 0,75 26 9 23,75 10 4 9,00 86 29 78,75 223,863 29 656 208,020 15 1269 272,208 10 410

11 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 30 10 27,50 18 1 17,75 2 1 1,75 32 5 30,75 33 2 32,50 115 19 110,25 345,755 1 15 183,665 26 1843 270,373 11 434

12 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 36 3 35,25 16 3 15,25 12 6 10,50 25 12 22,00 4 4 3,00 93 28 86,00 235,883 26 510 209,098 12 1248 267,968 12 457

13 12336 KAAN ŞENGÜL 12 31 9 28,75 17 3 16,25 8 7 6,25 0 1 -0,25 25 12 22,00 7 3 6,25 88 35 79,25 224,165 28 652 206,183 16 1304 264,860 13 494

14 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 7 31,25 14 3 13,25 6 4 5,00 1 2 0,50 26 6 24,50 19 8 17,00 4 2 3,50 1 2 0,50 104 34 95,50 285,935 5 151 198,628 20 1430 264,480 14 497

15 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 30 10 27,50 15 5 13,75 12 4 11,00 0 3 -0,75 26 14 22,50 30 10 27,50 5 2 4,50 11 29 3,75 129 77 109,75 310,928 3 68 213,110 10 1174 262,495 15 520

16 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 27 10 24,50 16 3 15,25 10 3 9,25 24 14 20,50 14 4 13,00 8 1 7,75 6 34 -2,50 105 69 87,75 256,988 18 328 199,790 19 1407 262,390 16 523

17 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 26 14 22,50 14 3 13,25 9 1 8,75 2 4 1,00 22 13 18,75 11 6 9,50 84 41 73,75 208,288 33 881 208,865 14 1252 257,450 17 579

18 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 28 12 25,00 27 10 24,50 4 7 2,25 108 48 95,55 301,128 4 89 186,247 23 1763 255,062 18 630

19 12111 NAZ DURAN 12 31 8 29,00 14 3 13,25 9 3 8,25 1 4 0,00 19 15 15,25 22 13 18,75 8 0 8,00 104 46 92,50 261,705 16 295 210,490 11 1215 248,125 19 725

20 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 32 8 30,00 15 4 14,00 10 1 9,75 1 2 0,50 22 16 18,00 24 10 21,50 3 1 2,75 107 42 96,50 282,968 7 164 200,295 18 1396 247,038 20 754

21 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 27 12 24,00 14 5 12,75 15 9 12,75 0 4 -1,00 18 15 14,25 11 11 8,25 85 56 71,00 198,030 38 1063 208,945 13 1251 243,370 21 827

22 12304 AHMET E YILMAZ 12 27 11 24,25 17 2 16,50 2 2 1,50 1 0 1,00 25 9 22,75 23 11 20,25 95 35 86,25 280,910 9 174 179,198 35 2032 240,868 22 868

23 12080 ERAY AKYÜZ 12 31 9 28,75 18 2 17,50 11 4 10,00 18 10 15,50 2 0 2,00 80 25 73,75 211,085 31 814 200,713 17 1389 239,483 23 882

24 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 29 9 26,75 16 4 15,00 4 5 2,75 1 3 0,25 23 10 20,50 21 8 19,00 2 4 1,00 96 43 85,25 270,925 12 230 183,738 25 1840 237,973 24 914

25 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 24 4 23,00 14 2 13,50 2 0 2,00 25 7 23,25 24 7 22,25 89 20 84,00 282,613 8 168 173,350 41 2340 237,020 25 929

26 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 31 7 29,25 16 3 15,25 10 5 8,75 2 3 1,25 20 15 16,25 3 8 1,00 82 41 71,75 210,810 32 826 195,723 21 1499 236,443 26 945

27 12401 SUDENAZ YOLCU 12 26 8 24,00 14 5 12,75 7 2 6,50 22 13 18,75 3 3 2,25 72 31 64,25 205,533 36 925 185,535 24 1784 234,453 27 985

28 12181 SEDEN KUTLU 12A 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 23 10 20,50 24 11 21,25 96 40 85,55 275,798 11 199 179,902 33 2002 234,387 28 987

29 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 22 14 18,50 1 1 0,75 3 7 1,25 75 41 64,30 208,031 34 883 183,427 27 1851 231,875 29 1041

30 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 23 14 19,50 15 4 14,00 6 4 5,00 2 3 1,25 22 12 19,00 19 9 16,75 1 5 -0,25 88 51 75,25 254,813 20 349 174,395 39 2304 224,353 30 1197
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

31 16010 RÜMEYSA KAYA 12 29 8 27,00 12 6 10,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 19 12 16,00 6 6 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 74 46 62,50 206,038 35 912 180,950 29 1955 221,778 31 1262

32 12347 SILA AKAR 12 24 10 21,50 9 3 8,25 5 2 4,50 20 10 17,50 18 12 15,00 2 0 2,00 78 37 68,75 237,523 25 500 173,795 40 2325 218,900 32 1326

33 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 29 6 27,50 11 5 9,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 15 6 13,50 3 2 2,50 65 22 59,50 189,650 40 1261 186,370 22 1754 218,708 33 1331

34 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 25 12 22,00 11 4 10,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 17 10 14,50 1 0 1,00 5 2 4,50 63 35 54,25 185,763 43 1385 180,805 30 1965 217,065 34 1363

35 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 23 12 20,00 13 7 11,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 21 11 18,25 22 12 19,00 1 1 0,75 82 46 70,50 249,958 21 393 168,215 42 2503 215,768 35 1400

36 12286 ENES AKYOL 12E 22 14 18,50 14 4 13,00 10 2 9,50 2 2 1,50 18 14 14,50 13 3 12,25 1 2 0,50 80 41 69,75 228,605 27 600 179,975 32 2000 215,720 36 1401

37 12254 HİLAL YILMAZ 12A 24 7 22,25 10 5 8,75 7 1 6,75 18 11 15,25 2 3 1,25 61 27 54,25 188,438 41 1292 175,983 38 2202 213,993 37 1435

38 12148 İREM TÜRELİ 12 22 10 19,50 14 5 12,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 20 9 17,75 8 5 6,75 67 34 58,50 212,183 30 800 167,940 43 2517 213,948 38 1439

39 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 29 7 27,25 12 4 11,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 18 14 14,50 1 3 0,25 65 34 56,50 190,873 39 1238 177,868 37 2098 213,718 39 1445

40 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 16 14 12,50 25 6 23,50 1 0 1,00 91 39 80,80 259,066 17 310 182,722 28 1887 211,850 40 1481

41 16007 BKYN 12Z 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 16 14 12,50 1 3 0,25 66 36 56,55 186,941 42 1333 180,607 31 1982 209,635 41 1535

42 12310 ÖZNUR KURT 12 24 11 21,25 9 9 6,75 1 0 1,00 23 16 19,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 61 42 50,50 200,193 37 1024 158,838 46 2710 209,023 42 1552

43 12404 GİZEM PALA 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 15 15 11,25 21 7 19,25 3 13 -0,25 88 54 74,05 242,483 23 460 179,197 36 2033 204,435 43 1664

44 12288 BETÜL DEMİRCİ   15 15 11,25 9 3 8,25 4 4 3,00 1 3 0,25 17 4 16,00 2 7 0,25 48 36 39,00 173,280 45 1782 155,118 48 2772 195,525 44 1862

45 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 24 11 21,25 1 7 -0,75 18 21 12,75 4 6 2,50 47 45 35,75 160,908 48 2110 158,168 47 2726 188,990 45 2010

46 12039 ÖZNUR SALTIK 12 17 18 12,50 9 7 7,25 5 6 3,50 0 3 -0,75 18 15 14,25 0 8 -2,00 49 57 34,75 167,990 46 1942 148,380 49 2844 183,790 46 2138

47 12391 İSMAİL AKDEDE 12 18 7 16,25 11 8 9,00 5 3 4,25 14 18 9,50 48 36 39,00 161,843 47 2090 162,528 44 2639 182,965 47 2169

48 12419 ÖMER MERHAN 12C 28 8 26,00 14 5 12,75 5 5 3,75 2 2 1,50 7 19 2,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 58 49 45,75 155,313 49 2231 179,795 34 2007 175,090 48 2372

49 12264 KAAN MALÇOK 12 20 9 17,75 10 3 9,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 7 4 6,00 13 6 11,50 53 24 47,00 184,755 44 1416 162,448 45 2642 171,450 49 2436
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

1 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 30 10 27,50 18 1 17,75 2 1 1,75 32 5 30,75 33 2 32,50 115 19 110,25 345,755 1 15 183,665 26 1843 270,373 11 434

2 12015 ARDA KUMOVA 12A 32 6 30,50 18 1 17,75 11 5 9,75 2 4 1,00 32 7 30,25 21 1 20,75 14 2 13,50 130 26 123,50 321,395 2 49 236,485 7 912 321,125 6 95

3 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 30 10 27,50 15 5 13,75 12 4 11,00 0 3 -0,75 26 14 22,50 30 10 27,50 5 2 4,50 11 29 3,75 129 77 109,75 310,928 3 68 213,110 10 1174 262,495 15 520

4 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 28 12 25,00 27 10 24,50 4 7 2,25 108 48 95,55 301,128 4 89 186,247 23 1763 255,062 18 630

5 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 7 31,25 14 3 13,25 6 4 5,00 1 2 0,50 26 6 24,50 19 8 17,00 4 2 3,50 1 2 0,50 104 34 95,50 285,935 5 151 198,628 20 1430 264,480 14 497

6 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 34 6 32,50 19 1 18,75 16 11 13,25 10 5 8,75 34 6 32,50 6 21 0,75 28 10 25,50 147 60 132,00 284,923 6 155 288,050 1 510 378,555 1 7

7 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 32 8 30,00 15 4 14,00 10 1 9,75 1 2 0,50 22 16 18,00 24 10 21,50 3 1 2,75 107 42 96,50 282,968 7 164 200,295 18 1396 247,038 20 754

8 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 24 4 23,00 14 2 13,50 2 0 2,00 25 7 23,25 24 7 22,25 89 20 84,00 282,613 8 168 173,350 41 2340 237,020 25 929

9 12304 AHMET E YILMAZ 12 27 11 24,25 17 2 16,50 2 2 1,50 1 0 1,00 25 9 22,75 23 11 20,25 95 35 86,25 280,910 9 174 179,198 35 2032 240,868 22 868

10 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 32 7 30,25 20 0 20,00 14 9 11,75 6 8 4,00 35 5 33,75 20 6 18,50 127 35 118,25 278,248 10 187 259,338 3 721 354,890 2 29

11 12181 SEDEN KUTLU 12A 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 23 10 20,50 24 11 21,25 96 40 85,55 275,798 11 199 179,902 33 2002 234,387 28 987

12 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 29 9 26,75 16 4 15,00 4 5 2,75 1 3 0,25 23 10 20,50 21 8 19,00 2 4 1,00 96 43 85,25 270,925 12 230 183,738 25 1840 237,973 24 914

13 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 33 7 31,25 16 3 15,25 22 5 20,75 4 1 3,75 31 7 29,25 14 3 13,25 120 26 113,50 270,018 13 234 250,678 4 793 331,795 4 63

14 12262 ASLI NAZ ABALI 12 32 6 30,50 17 2 16,50 7 2 6,50 5 3 4,25 35 4 34,00 20 10 17,50 116 27 109,25 268,968 14 241 246,280 6 832 342,528 3 37

15 12030 BERKAY ÜNAL 12 32 7 30,25 17 3 16,25 14 8 12,00 4 8 2,00 34 6 32,50 11 5 9,75 112 37 102,75 267,875 15 247 227,803 8 992 319,848 7 99

16 12111 NAZ DURAN 12 31 8 29,00 14 3 13,25 9 3 8,25 1 4 0,00 19 15 15,25 22 13 18,75 8 0 8,00 104 46 92,50 261,705 16 295 210,490 11 1215 248,125 19 725

17 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 16 14 12,50 25 6 23,50 1 0 1,00 91 39 80,80 259,066 17 310 182,722 28 1887 211,850 40 1481

18 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 27 10 24,50 16 3 15,25 10 3 9,25 24 14 20,50 14 4 13,00 8 1 7,75 6 34 -2,50 105 69 87,75 256,988 18 328 199,790 19 1407 262,390 16 523

19 16004 NURGÜL ARGÜN 12 35 5 33,75 16 4 15,00 20 9 17,75 4 5 2,75 28 11 25,25 15 4 14,00 118 38 108,50 255,535 19 343 250,478 5 796 318,888 8 104

20 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 23 14 19,50 15 4 14,00 6 4 5,00 2 3 1,25 22 12 19,00 19 9 16,75 1 5 -0,25 88 51 75,25 254,813 20 349 174,395 39 2304 224,353 30 1197

21 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 23 12 20,00 13 7 11,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 21 11 18,25 22 12 19,00 1 1 0,75 82 46 70,50 249,958 21 393 168,215 42 2503 215,768 35 1400

22 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 33 4 32,00 16 2 15,50 19 3 18,25 2 1 1,75 26 9 23,75 20 3 19,25 116 22 110,50 248,898 22 405 263,180 2 694 326,595 5 76

23 12404 GİZEM PALA 12 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 15 15 11,25 21 7 19,25 3 13 -0,25 88 54 74,05 242,483 23 460 179,197 36 2033 204,435 43 1664

24 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 31 5 29,75 16 2 15,50 10 7 8,25 3 4 2,00 25 9 22,75 3 0 3,00 9 3 8,25 1 0 1,00 98 30 90,50 241,185 24 470 219,878 9 1084 278,438 9 353

25 12347 SILA AKAR 12 24 10 21,50 9 3 8,25 5 2 4,50 20 10 17,50 18 12 15,00 2 0 2,00 78 37 68,75 237,523 25 500 173,795 40 2325 218,900 32 1326

26 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 36 3 35,25 16 3 15,25 12 6 10,50 25 12 22,00 4 4 3,00 93 28 86,00 235,883 26 510 209,098 12 1248 267,968 12 457

27 12286 ENES AKYOL 12E 22 14 18,50 14 4 13,00 10 2 9,50 2 2 1,50 18 14 14,50 13 3 12,25 1 2 0,50 80 41 69,75 228,605 27 600 179,975 32 2000 215,720 36 1401

28 12336 KAAN ŞENGÜL 12 31 9 28,75 17 3 16,25 8 7 6,25 0 1 -0,25 25 12 22,00 7 3 6,25 88 35 79,25 224,165 28 652 206,183 16 1304 264,860 13 494

29 12384 ELİF AKALIN 12 26 10 23,50 14 2 13,50 9 3 8,25 1 1 0,75 26 9 23,75 10 4 9,00 86 29 78,75 223,863 29 656 208,020 15 1269 272,208 10 410

30 12148 İREM TÜRELİ 12 22 10 19,50 14 5 12,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 20 9 17,75 8 5 6,75 67 34 58,50 212,183 30 800 167,940 43 2517 213,948 38 1439
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

31 12080 ERAY AKYÜZ 12 31 9 28,75 18 2 17,50 11 4 10,00 18 10 15,50 2 0 2,00 80 25 73,75 211,085 31 814 200,713 17 1389 239,483 23 882

32 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 31 7 29,25 16 3 15,25 10 5 8,75 2 3 1,25 20 15 16,25 3 8 1,00 82 41 71,75 210,810 32 826 195,723 21 1499 236,443 26 945

33 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 26 14 22,50 14 3 13,25 9 1 8,75 2 4 1,00 22 13 18,75 11 6 9,50 84 41 73,75 208,288 33 881 208,865 14 1252 257,450 17 579

34 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 22 14 18,50 1 1 0,75 3 7 1,25 75 41 64,30 208,031 34 883 183,427 27 1851 231,875 29 1041

35 16010 RÜMEYSA KAYA 12 29 8 27,00 12 6 10,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 19 12 16,00 6 6 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 74 46 62,50 206,038 35 912 180,950 29 1955 221,778 31 1262

36 12401 SUDENAZ YOLCU 12 26 8 24,00 14 5 12,75 7 2 6,50 22 13 18,75 3 3 2,25 72 31 64,25 205,533 36 925 185,535 24 1784 234,453 27 985

37 12310 ÖZNUR KURT 12 24 11 21,25 9 9 6,75 1 0 1,00 23 16 19,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 61 42 50,50 200,193 37 1024 158,838 46 2710 209,023 42 1552

38 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 27 12 24,00 14 5 12,75 15 9 12,75 0 4 -1,00 18 15 14,25 11 11 8,25 85 56 71,00 198,030 38 1063 208,945 13 1251 243,370 21 827

39 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 29 7 27,25 12 4 11,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 18 14 14,50 1 3 0,25 65 34 56,50 190,873 39 1238 177,868 37 2098 213,718 39 1445

40 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 29 6 27,50 11 5 9,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 15 6 13,50 3 2 2,50 65 22 59,50 189,650 40 1261 186,370 22 1754 218,708 33 1331

41 12254 HİLAL YILMAZ 12A 24 7 22,25 10 5 8,75 7 1 6,75 18 11 15,25 2 3 1,25 61 27 54,25 188,438 41 1292 175,983 38 2202 213,993 37 1435

42 16007 BKYN 12Z 26 9 23,64 13 4 12,40 8 4 6,84 2 2 0,92 16 14 12,50 1 3 0,25 66 36 56,55 186,941 42 1333 180,607 31 1982 209,635 41 1535

43 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 25 12 22,00 11 4 10,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 17 10 14,50 1 0 1,00 5 2 4,50 63 35 54,25 185,763 43 1385 180,805 30 1965 217,065 34 1363

44 12264 KAAN MALÇOK 12 20 9 17,75 10 3 9,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 7 4 6,00 13 6 11,50 53 24 47,00 184,755 44 1416 162,448 45 2642 171,450 49 2436

45 12288 BETÜL DEMİRCİ   15 15 11,25 9 3 8,25 4 4 3,00 1 3 0,25 17 4 16,00 2 7 0,25 48 36 39,00 173,280 45 1782 155,118 48 2772 195,525 44 1862

46 12039 ÖZNUR SALTIK 12 17 18 12,50 9 7 7,25 5 6 3,50 0 3 -0,75 18 15 14,25 0 8 -2,00 49 57 34,75 167,990 46 1942 148,380 49 2844 183,790 46 2138

47 12391 İSMAİL AKDEDE 12 18 7 16,25 11 8 9,00 5 3 4,25 14 18 9,50 48 36 39,00 161,843 47 2090 162,528 44 2639 182,965 47 2169

48 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 24 11 21,25 1 7 -0,75 18 21 12,75 4 6 2,50 47 45 35,75 160,908 48 2110 158,168 47 2726 188,990 45 2010

49 12419 ÖMER MERHAN 12C 28 8 26,00 14 5 12,75 5 5 3,75 2 2 1,50 7 19 2,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 58 49 45,75 155,313 49 2231 179,795 34 2007 175,090 48 2372
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 27,4 8,9 25,18 13,8 3,6 12,98 8,0 4,1 7,01 1,5 2,1 0,85 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 87,9 38,6 78,24 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 37,2 20,0 32,22 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

1 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 34 6 32,50 6 21 0,75 28 10 25,50 68 37 58,75 284,923 1 6 155 288,050 1 1 510 378,555 1 1 7

2 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 26 9 23,75 20 3 19,25 46 12 43,00 248,898 14 22 405 263,180 1 2 694 326,595 4 5 76

3 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 35 5 33,75 20 6 18,50 55 11 52,25 278,248 5 10 187 259,338 2 3 721 354,890 1 2 29

4 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 31 7 29,25 14 3 13,25 45 10 42,50 270,018 6 13 234 250,678 3 4 793 331,795 3 4 63

5 16004 NURGÜL ARGÜN 12 28 11 25,25 15 4 14,00 43 15 39,25 255,535 11 19 343 250,478 4 5 796 318,888 6 8 104

6 12262 ASLI NAZ ABALI 12 35 4 34,00 20 10 17,50 55 14 51,50 268,968 7 14 241 246,280 5 6 832 342,528 2 3 37

7 12015 ARDA KUMOVA 12A 32 7 30,25 21 1 20,75 14 2 13,50 67 10 64,50 321,395 1 2 49 236,485 1 7 912 321,125 1 6 95

8 12030 BERKAY ÜNAL 12 34 6 32,50 11 5 9,75 45 11 42,25 267,875 8 15 247 227,803 6 8 992 319,848 5 7 99

9 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 25 9 22,75 3 0 3,00 9 3 8,25 1 0 1,00 38 12 35,00 241,185 6 24 470 219,878 2 9 1084 278,438 2 9 353

10 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 26 14 22,50 30 10 27,50 5 2 4,50 11 29 3,75 72 55 58,25 310,928 1 3 68 213,110 1 10 1174 262,495 1 15 520

11 12111 NAZ DURAN 12 19 15 15,25 22 13 18,75 8 0 8,00 49 28 42,00 261,705 9 16 295 210,490 7 11 1215 248,125 13 19 725

12 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 25 12 22,00 4 4 3,00 29 16 25,00 235,883 1 26 510 209,098 1 12 1248 267,968 1 12 457

13 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 18 15 14,25 11 11 8,25 29 26 22,50 198,030 25 38 1063 208,945 8 13 1251 243,370 14 21 827

14 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 22 13 18,75 11 6 9,50 33 19 28,25 208,288 21 33 881 208,865 9 14 1252 257,450 11 17 579

15 12384 ELİF AKALIN 12 26 9 23,75 10 4 9,00 36 13 32,75 223,863 18 29 656 208,020 10 15 1269 272,208 7 10 410

16 12336 KAAN ŞENGÜL 12 25 12 22,00 7 3 6,25 32 15 28,25 224,165 17 28 652 206,183 11 16 1304 264,860 9 13 494

17 12080 ERAY AKYÜZ 12 18 10 15,50 2 0 2,00 20 10 17,50 211,085 20 31 814 200,713 12 17 1389 239,483 16 23 882

18 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 22 16 18,00 24 10 21,50 3 1 2,75 49 27 42,25 282,968 2 7 164 200,295 3 18 1396 247,038 3 20 754

19 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 24 14 20,50 14 4 13,00 8 1 7,75 6 34 -2,50 52 53 38,75 256,988 2 18 328 199,790 2 19 1407 262,390 2 16 523

20 12348 ALEYNA YAVUZ 12 26 6 24,50 19 8 17,00 4 2 3,50 1 2 0,50 50 18 45,50 285,935 3 5 151 198,628 13 20 1430 264,480 10 14 497

21 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 20 15 16,25 3 8 1,00 23 23 17,25 210,810 7 32 826 195,723 4 21 1499 236,443 6 26 945

22 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 15 6 13,50 3 2 2,50 18 8 16,00 189,650 26 40 1261 186,370 14 22 1754 218,708 21 33 1331

23 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 28 12 25,00 27 10 24,50 4 7 2,25 59 29 51,75 301,128 2 4 89 186,247 15 23 1763 255,062 12 18 630

24 12401 SUDENAZ YOLCU 12 22 13 18,75 3 3 2,25 25 16 21,00 205,533 23 36 925 185,535 16 24 1784 234,453 17 27 985

25 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 23 10 20,50 21 8 19,00 2 4 1,00 46 22 40,50 270,925 5 12 230 183,738 5 25 1840 237,973 4 24 914

26 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 22 14 18,50 1 1 0,75 3 7 1,25 26 22 20,50 208,031 1 34 883 183,427 1 27 1851 231,875 1 29 1041

27 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 16 14 12,50 25 6 23,50 1 0 1,00 42 20 37,00 259,066 10 17 310 182,722 18 28 1887 211,850 25 40 1481

28 16010 RÜMEYSA KAYA 12 19 12 16,00 6 6 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 29 24 23,00 206,038 22 35 912 180,950 19 29 1955 221,778 19 31 1262

29 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 17 10 14,50 1 0 1,00 5 2 4,50 23 12 20,00 185,763 27 43 1385 180,805 20 30 1965 217,065 22 34 1363

30 16007 BKYN 12Z 16 14 12,50 1 3 0,25 17 17 12,75 186,941 1 42 1333 180,607 1 31 1982 209,635 1 41 1535
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 37,2 20,0 32,22 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

31 12286 ENES AKYOL 12E 18 14 14,50 13 3 12,25 1 2 0,50 32 19 27,25 228,605 3 27 600 179,975 3 32 2000 215,720 3 36 1401

32 12419 ÖMER MERHAN 12C 7 19 2,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 9 29 1,75 155,313 1 49 2231 179,795 1 34 2007 175,090 1 48 2372

33 12404 GİZEM PALA 12 15 15 11,25 21 7 19,25 3 13 -0,25 39 35 30,25 242,483 15 23 460 179,197 22 36 2033 204,435 27 43 1664

34 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 18 14 14,50 1 3 0,25 19 17 14,75 190,873 2 39 1238 177,868 2 37 2098 213,718 2 39 1445

35 12254 HİLAL YILMAZ 12A 18 11 15,25 2 3 1,25 20 14 16,50 188,438 8 41 1292 175,983 7 38 2202 213,993 8 37 1435

36 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 22 12 19,00 19 9 16,75 1 5 -0,25 42 26 35,50 254,813 12 20 349 174,395 23 39 2304 224,353 18 30 1197

37 12347 SILA AKAR 12 20 10 17,50 18 12 15,00 2 0 2,00 40 22 34,50 237,523 16 25 500 173,795 24 40 2325 218,900 20 32 1326

38 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 21 11 18,25 22 12 19,00 1 1 0,75 44 24 38,00 249,958 13 21 393 168,215 25 42 2503 215,768 23 35 1400

39 12310 ÖZNUR KURT 12 23 16 19,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 27 22 21,50 200,193 24 37 1024 158,838 29 46 2710 209,023 26 42 1552

40 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 18 21 12,75 4 6 2,50 22 27 15,25 160,908 31 48 2110 158,168 30 47 2726 188,990 28 45 2010

41 12288 BETÜL DEMİRCİ   17 4 16,00 2 7 0,25 19 11 16,25 173,280 1 45 1782 155,118 1 48 2772 195,525 1 44 1862

42 12039 ÖZNUR SALTIK 12 18 15 14,25 0 8 -2,00 18 23 12,25 167,990 29 46 1942 148,380 31 49 2844 183,790 29 46 2138

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 37,2 20,0 32,22 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

1 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 34 6 32,50 6 21 0,75 28 10 25,50 68 37 58,75 284,923 1 6 155 288,050 1 1 510 378,555 1 1 7

2 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 35 5 33,75 20 6 18,50 55 11 52,25 278,248 5 10 187 259,338 2 3 721 354,890 1 2 29

3 12262 ASLI NAZ ABALI 12 35 4 34,00 20 10 17,50 55 14 51,50 268,968 7 14 241 246,280 5 6 832 342,528 2 3 37

4 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 31 7 29,25 14 3 13,25 45 10 42,50 270,018 6 13 234 250,678 3 4 793 331,795 3 4 63

5 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 26 9 23,75 20 3 19,25 46 12 43,00 248,898 14 22 405 263,180 1 2 694 326,595 4 5 76

6 12015 ARDA KUMOVA 12A 32 7 30,25 21 1 20,75 14 2 13,50 67 10 64,50 321,395 1 2 49 236,485 1 7 912 321,125 1 6 95

7 12030 BERKAY ÜNAL 12 34 6 32,50 11 5 9,75 45 11 42,25 267,875 8 15 247 227,803 6 8 992 319,848 5 7 99

8 16004 NURGÜL ARGÜN 12 28 11 25,25 15 4 14,00 43 15 39,25 255,535 11 19 343 250,478 4 5 796 318,888 6 8 104

9 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 25 9 22,75 3 0 3,00 9 3 8,25 1 0 1,00 38 12 35,00 241,185 6 24 470 219,878 2 9 1084 278,438 2 9 353

10 12384 ELİF AKALIN 12 26 9 23,75 10 4 9,00 36 13 32,75 223,863 18 29 656 208,020 10 15 1269 272,208 7 10 410

11 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 32 5 30,75 33 2 32,50 65 7 63,25 345,755 1 1 15 183,665 17 26 1843 270,373 8 11 434

12 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 25 12 22,00 4 4 3,00 29 16 25,00 235,883 1 26 510 209,098 1 12 1248 267,968 1 12 457

13 12336 KAAN ŞENGÜL 12 25 12 22,00 7 3 6,25 32 15 28,25 224,165 17 28 652 206,183 11 16 1304 264,860 9 13 494

14 12348 ALEYNA YAVUZ 12 26 6 24,50 19 8 17,00 4 2 3,50 1 2 0,50 50 18 45,50 285,935 3 5 151 198,628 13 20 1430 264,480 10 14 497

15 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 26 14 22,50 30 10 27,50 5 2 4,50 11 29 3,75 72 55 58,25 310,928 1 3 68 213,110 1 10 1174 262,495 1 15 520

16 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 24 14 20,50 14 4 13,00 8 1 7,75 6 34 -2,50 52 53 38,75 256,988 2 18 328 199,790 2 19 1407 262,390 2 16 523

17 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 22 13 18,75 11 6 9,50 33 19 28,25 208,288 21 33 881 208,865 9 14 1252 257,450 11 17 579

18 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 28 12 25,00 27 10 24,50 4 7 2,25 59 29 51,75 301,128 2 4 89 186,247 15 23 1763 255,062 12 18 630

19 12111 NAZ DURAN 12 19 15 15,25 22 13 18,75 8 0 8,00 49 28 42,00 261,705 9 16 295 210,490 7 11 1215 248,125 13 19 725

20 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 22 16 18,00 24 10 21,50 3 1 2,75 49 27 42,25 282,968 2 7 164 200,295 3 18 1396 247,038 3 20 754

21 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 18 15 14,25 11 11 8,25 29 26 22,50 198,030 25 38 1063 208,945 8 13 1251 243,370 14 21 827

22 12304 AHMET E YILMAZ 12 25 9 22,75 23 11 20,25 48 20 43,00 280,910 4 9 174 179,198 21 35 2032 240,868 15 22 868

23 12080 ERAY AKYÜZ 12 18 10 15,50 2 0 2,00 20 10 17,50 211,085 20 31 814 200,713 12 17 1389 239,483 16 23 882

24 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 23 10 20,50 21 8 19,00 2 4 1,00 46 22 40,50 270,925 5 12 230 183,738 5 25 1840 237,973 4 24 914

25 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 25 7 23,25 24 7 22,25 49 14 45,50 282,613 3 8 168 173,350 8 41 2340 237,020 5 25 929

26 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 20 15 16,25 3 8 1,00 23 23 17,25 210,810 7 32 826 195,723 4 21 1499 236,443 6 26 945

27 12401 SUDENAZ YOLCU 12 22 13 18,75 3 3 2,25 25 16 21,00 205,533 23 36 925 185,535 16 24 1784 234,453 17 27 985

28 12181 SEDEN KUTLU 12A 23 10 20,50 24 11 21,25 47 21 41,75 275,798 4 11 199 179,902 6 33 2002 234,387 7 28 987

29 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 22 14 18,50 1 1 0,75 3 7 1,25 26 22 20,50 208,031 1 34 883 183,427 1 27 1851 231,875 1 29 1041

30 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 22 12 19,00 19 9 16,75 1 5 -0,25 42 26 35,50 254,813 12 20 349 174,395 23 39 2304 224,353 18 30 1197
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 37,2 20,0 32,22 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

31 16010 RÜMEYSA KAYA 12 19 12 16,00 6 6 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 29 24 23,00 206,038 22 35 912 180,950 19 29 1955 221,778 19 31 1262

32 12347 SILA AKAR 12 20 10 17,50 18 12 15,00 2 0 2,00 40 22 34,50 237,523 16 25 500 173,795 24 40 2325 218,900 20 32 1326

33 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 15 6 13,50 3 2 2,50 18 8 16,00 189,650 26 40 1261 186,370 14 22 1754 218,708 21 33 1331

34 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 17 10 14,50 1 0 1,00 5 2 4,50 23 12 20,00 185,763 27 43 1385 180,805 20 30 1965 217,065 22 34 1363

35 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 21 11 18,25 22 12 19,00 1 1 0,75 44 24 38,00 249,958 13 21 393 168,215 25 42 2503 215,768 23 35 1400

36 12286 ENES AKYOL 12E 18 14 14,50 13 3 12,25 1 2 0,50 32 19 27,25 228,605 3 27 600 179,975 3 32 2000 215,720 3 36 1401

37 12254 HİLAL YILMAZ 12A 18 11 15,25 2 3 1,25 20 14 16,50 188,438 8 41 1292 175,983 7 38 2202 213,993 8 37 1435

38 12148 İREM TÜRELİ 12 20 9 17,75 8 5 6,75 28 14 24,50 212,183 19 30 800 167,940 26 43 2517 213,948 24 38 1439

39 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 18 14 14,50 1 3 0,25 19 17 14,75 190,873 2 39 1238 177,868 2 37 2098 213,718 2 39 1445

40 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 16 14 12,50 25 6 23,50 1 0 1,00 42 20 37,00 259,066 10 17 310 182,722 18 28 1887 211,850 25 40 1481

41 16007 BKYN 12Z 16 14 12,50 1 3 0,25 17 17 12,75 186,941 1 42 1333 180,607 1 31 1982 209,635 1 41 1535

42 12310 ÖZNUR KURT 12 23 16 19,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 27 22 21,50 200,193 24 37 1024 158,838 29 46 2710 209,023 26 42 1552

43 12404 GİZEM PALA 12 15 15 11,25 21 7 19,25 3 13 -0,25 39 35 30,25 242,483 15 23 460 179,197 22 36 2033 204,435 27 43 1664

44 12288 BETÜL DEMİRCİ   17 4 16,00 2 7 0,25 19 11 16,25 173,280 1 45 1782 155,118 1 48 2772 195,525 1 44 1862

45 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 18 21 12,75 4 6 2,50 22 27 15,25 160,908 31 48 2110 158,168 30 47 2726 188,990 28 45 2010

46 12039 ÖZNUR SALTIK 12 18 15 14,25 0 8 -2,00 18 23 12,25 167,990 29 46 1942 148,380 31 49 2844 183,790 29 46 2138

47 12391 İSMAİL AKDEDE 12 14 18 9,50 14 18 9,50 161,843 30 47 2090 162,528 27 44 2639 182,965 30 47 2169

48 12419 ÖMER MERHAN 12C 7 19 2,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 9 29 1,75 155,313 1 49 2231 179,795 1 34 2007 175,090 1 48 2372

49 12264 KAAN MALÇOK 12 7 4 6,00 13 6 11,50 20 10 17,50 184,755 28 44 1416 162,448 28 45 2642 171,450 31 49 2436

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 37,2 20,0 32,22 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 37,2 20,0 32,22 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

1 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 32 5 30,75 33 2 32,50 65 7 63,25 345,755 1 1 15 183,665 17 26 1843 270,373 8 11 434

2 12015 ARDA KUMOVA 12A 32 7 30,25 21 1 20,75 14 2 13,50 67 10 64,50 321,395 1 2 49 236,485 1 7 912 321,125 1 6 95

3 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 26 14 22,50 30 10 27,50 5 2 4,50 11 29 3,75 72 55 58,25 310,928 1 3 68 213,110 1 10 1174 262,495 1 15 520

4 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 28 12 25,00 27 10 24,50 4 7 2,25 59 29 51,75 301,128 2 4 89 186,247 15 23 1763 255,062 12 18 630

5 12348 ALEYNA YAVUZ 12 26 6 24,50 19 8 17,00 4 2 3,50 1 2 0,50 50 18 45,50 285,935 3 5 151 198,628 13 20 1430 264,480 10 14 497

6 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 34 6 32,50 6 21 0,75 28 10 25,50 68 37 58,75 284,923 1 6 155 288,050 1 1 510 378,555 1 1 7

7 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 22 16 18,00 24 10 21,50 3 1 2,75 49 27 42,25 282,968 2 7 164 200,295 3 18 1396 247,038 3 20 754

8 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 25 7 23,25 24 7 22,25 49 14 45,50 282,613 3 8 168 173,350 8 41 2340 237,020 5 25 929

9 12304 AHMET E YILMAZ 12 25 9 22,75 23 11 20,25 48 20 43,00 280,910 4 9 174 179,198 21 35 2032 240,868 15 22 868

10 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 35 5 33,75 20 6 18,50 55 11 52,25 278,248 5 10 187 259,338 2 3 721 354,890 1 2 29

11 12181 SEDEN KUTLU 12A 23 10 20,50 24 11 21,25 47 21 41,75 275,798 4 11 199 179,902 6 33 2002 234,387 7 28 987

12 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 23 10 20,50 21 8 19,00 2 4 1,00 46 22 40,50 270,925 5 12 230 183,738 5 25 1840 237,973 4 24 914

13 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 31 7 29,25 14 3 13,25 45 10 42,50 270,018 6 13 234 250,678 3 4 793 331,795 3 4 63

14 12262 ASLI NAZ ABALI 12 35 4 34,00 20 10 17,50 55 14 51,50 268,968 7 14 241 246,280 5 6 832 342,528 2 3 37

15 12030 BERKAY ÜNAL 12 34 6 32,50 11 5 9,75 45 11 42,25 267,875 8 15 247 227,803 6 8 992 319,848 5 7 99

16 12111 NAZ DURAN 12 19 15 15,25 22 13 18,75 8 0 8,00 49 28 42,00 261,705 9 16 295 210,490 7 11 1215 248,125 13 19 725

17 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 16 14 12,50 25 6 23,50 1 0 1,00 42 20 37,00 259,066 10 17 310 182,722 18 28 1887 211,850 25 40 1481

18 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 24 14 20,50 14 4 13,00 8 1 7,75 6 34 -2,50 52 53 38,75 256,988 2 18 328 199,790 2 19 1407 262,390 2 16 523

19 16004 NURGÜL ARGÜN 12 28 11 25,25 15 4 14,00 43 15 39,25 255,535 11 19 343 250,478 4 5 796 318,888 6 8 104

20 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 22 12 19,00 19 9 16,75 1 5 -0,25 42 26 35,50 254,813 12 20 349 174,395 23 39 2304 224,353 18 30 1197

21 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 21 11 18,25 22 12 19,00 1 1 0,75 44 24 38,00 249,958 13 21 393 168,215 25 42 2503 215,768 23 35 1400

22 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 26 9 23,75 20 3 19,25 46 12 43,00 248,898 14 22 405 263,180 1 2 694 326,595 4 5 76

23 12404 GİZEM PALA 12 15 15 11,25 21 7 19,25 3 13 -0,25 39 35 30,25 242,483 15 23 460 179,197 22 36 2033 204,435 27 43 1664

24 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 25 9 22,75 3 0 3,00 9 3 8,25 1 0 1,00 38 12 35,00 241,185 6 24 470 219,878 2 9 1084 278,438 2 9 353

25 12347 SILA AKAR 12 20 10 17,50 18 12 15,00 2 0 2,00 40 22 34,50 237,523 16 25 500 173,795 24 40 2325 218,900 20 32 1326

26 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 25 12 22,00 4 4 3,00 29 16 25,00 235,883 1 26 510 209,098 1 12 1248 267,968 1 12 457

27 12286 ENES AKYOL 12E 18 14 14,50 13 3 12,25 1 2 0,50 32 19 27,25 228,605 3 27 600 179,975 3 32 2000 215,720 3 36 1401

28 12336 KAAN ŞENGÜL 12 25 12 22,00 7 3 6,25 32 15 28,25 224,165 17 28 652 206,183 11 16 1304 264,860 9 13 494

29 12384 ELİF AKALIN 12 26 9 23,75 10 4 9,00 36 13 32,75 223,863 18 29 656 208,020 10 15 1269 272,208 7 10 410

30 12148 İREM TÜRELİ 12 20 9 17,75 8 5 6,75 28 14 24,50 212,183 19 30 800 167,940 26 43 2517 213,948 24 38 1439
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 37,2 20,0 32,22 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

31 12080 ERAY AKYÜZ 12 18 10 15,50 2 0 2,00 20 10 17,50 211,085 20 31 814 200,713 12 17 1389 239,483 16 23 882

32 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 20 15 16,25 3 8 1,00 23 23 17,25 210,810 7 32 826 195,723 4 21 1499 236,443 6 26 945

33 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 22 13 18,75 11 6 9,50 33 19 28,25 208,288 21 33 881 208,865 9 14 1252 257,450 11 17 579

34 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 22 14 18,50 1 1 0,75 3 7 1,25 26 22 20,50 208,031 1 34 883 183,427 1 27 1851 231,875 1 29 1041

35 16010 RÜMEYSA KAYA 12 19 12 16,00 6 6 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 29 24 23,00 206,038 22 35 912 180,950 19 29 1955 221,778 19 31 1262

36 12401 SUDENAZ YOLCU 12 22 13 18,75 3 3 2,25 25 16 21,00 205,533 23 36 925 185,535 16 24 1784 234,453 17 27 985

37 12310 ÖZNUR KURT 12 23 16 19,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 27 22 21,50 200,193 24 37 1024 158,838 29 46 2710 209,023 26 42 1552

38 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 18 15 14,25 11 11 8,25 29 26 22,50 198,030 25 38 1063 208,945 8 13 1251 243,370 14 21 827

39 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 18 14 14,50 1 3 0,25 19 17 14,75 190,873 2 39 1238 177,868 2 37 2098 213,718 2 39 1445

40 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 15 6 13,50 3 2 2,50 18 8 16,00 189,650 26 40 1261 186,370 14 22 1754 218,708 21 33 1331

41 12254 HİLAL YILMAZ 12A 18 11 15,25 2 3 1,25 20 14 16,50 188,438 8 41 1292 175,983 7 38 2202 213,993 8 37 1435

42 16007 BKYN 12Z 16 14 12,50 1 3 0,25 17 17 12,75 186,941 1 42 1333 180,607 1 31 1982 209,635 1 41 1535

43 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 17 10 14,50 1 0 1,00 5 2 4,50 23 12 20,00 185,763 27 43 1385 180,805 20 30 1965 217,065 22 34 1363

44 12264 KAAN MALÇOK 12 7 4 6,00 13 6 11,50 20 10 17,50 184,755 28 44 1416 162,448 28 45 2642 171,450 31 49 2436

45 12288 BETÜL DEMİRCİ   17 4 16,00 2 7 0,25 19 11 16,25 173,280 1 45 1782 155,118 1 48 2772 195,525 1 44 1862

46 12039 ÖZNUR SALTIK 12 18 15 14,25 0 8 -2,00 18 23 12,25 167,990 29 46 1942 148,380 31 49 2844 183,790 29 46 2138

47 12391 İSMAİL AKDEDE 12 14 18 9,50 14 18 9,50 161,843 30 47 2090 162,528 27 44 2639 182,965 30 47 2169

48 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 18 21 12,75 4 6 2,50 22 27 15,25 160,908 31 48 2110 158,168 30 47 2726 188,990 28 45 2010

49 12419 ÖMER MERHAN 12C 7 19 2,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 9 29 1,75 155,313 1 49 2231 179,795 1 34 2007 175,090 1 48 2372

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 22,2 11,1 19,47 9,0 3,9 8,07 5,5 3,5 4,61 0,4 1,4 0,07 37,2 20,0 32,22 235,820 195,740 246,690

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 2,81 1,96 2,32 2,04 1,90 1,56 2,66 1,80 2,21 16,59 10,04 14,08 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,67 3,06 3,91 0,82 0,47 0,70 0,20 0,47 0,09 0,10 0,43 -0,01 0,12 0,53 -0,01 5,91 4,96 4,68 235,8 195,7 246,7

KATILIMLAR

1 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 20 8 18,00 8 2 7,50 28 10 25,50 284,9 155 288,1 510 378,6 7

2 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 15 2 14,50 5 1 4,75 20 3 19,25 248,9 405 263,2 694 326,6 76

3 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 18 5 16,75 2 1 1,75 20 6 18,50 278,2 187 259,3 721 354,9 29

4 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 13 2 12,50 1 1 0,75 14 3 13,25 270,0 234 250,7 793 331,8 63

5 16004 NURGÜL ARGÜN 12 14 3 13,25 1 1 0,75 15 4 14,00 255,5 343 250,5 796 318,9 104

6 12262 ASLI NAZ ABALI 12 17 6 15,50 3 4 2,00 20 10 17,50 269,0 241 246,3 832 342,5 37

7 12015 ARDA KUMOVA 12A 12 1 11,75 2 1 1,75 14 2 13,50 321,4 49 236,5 912 321,1 95

8 12030 BERKAY ÜNAL 12 10 4 9,00 1 1 0,75 11 5 9,75 267,9 247 227,8 992 319,8 99

9 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 6 2 5,50 3 1 2,75 1 0 1,00 10 3 9,25 241,2 470 219,9 1084 278,4 353

10 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 5 2 4,50 3 11 0,25 4 9 1,75 4 9 1,75 16 31 8,25 310,9 68 213,1 1174 262,5 520

11 12111 NAZ DURAN 12 8 0 8,00 8 0 8,00 261,7 295 210,5 1215 248,1 725

12 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 4 4 3,00 4 4 3,00 235,9 510 209,1 1248 268,0 457

13 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 8 6 6,50 3 5 1,75 11 11 8,25 198,0 1063 208,9 1251 243,4 827

14 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 9 6 7,50 2 0 2,00 11 6 9,50 208,3 881 208,9 1252 257,5 579

15 12384 ELİF AKALIN 12 8 4 7,00 2 0 2,00 10 4 9,00 223,9 656 208,0 1269 272,2 410

16 12336 KAAN ŞENGÜL 12 7 3 6,25 7 3 6,25 224,2 652 206,2 1304 264,9 494

17 12080 ERAY AKYÜZ 12 2 0 2,00 2 0 2,00 211,1 814 200,7 1389 239,5 882

18 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 3 1 2,75 3 1 2,75 283,0 164 200,3 1396 247,0 754

19 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 7 1 6,75 1 0 1,00 4 10 1,50 1 12 -2,00 1 12 -2,00 14 35 5,25 257,0 328 199,8 1407 262,4 523

20 12348 ALEYNA YAVUZ 12 4 2 3,50 1 2 0,50 5 4 4,00 285,9 151 198,6 1430 264,5 497

21 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 3 7 1,25 0 1 -0,25 3 8 1,00 210,8 826 195,7 1499 236,4 945

22 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 3 2 2,50 3 2 2,50 189,7 1261 186,4 1754 218,7 1331

23 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 4 7 2,25 4 7 2,25 301,1 89 186,2 1763 255,1 630

24 12401 SUDENAZ YOLCU 12 2 3 1,25 1 0 1,00 3 3 2,25 205,5 925 185,5 1784 234,5 985

25 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 2 4 1,00 2 4 1,00 270,9 230 183,7 1840 238,0 914

26 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 3 7 1,25 3 7 1,25 208,0 883 183,4 1851 231,9 1041

27 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 1 0 1,00 1 0 1,00 259,1 310 182,7 1887 211,9 1481

28 16010 RÜMEYSA KAYA 12 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 6 2,50 206,0 912 181,0 1955 221,8 1262

29 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 3 2 2,50 2 0 2,00 5 2 4,50 185,8 1385 180,8 1965 217,1 1363
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 2,81 1,96 2,32 2,04 1,90 1,56 2,66 1,80 2,21 16,59 10,04 14,08 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,67 3,06 3,91 0,82 0,47 0,70 0,20 0,47 0,09 0,10 0,43 -0,01 0,12 0,53 -0,01 5,91 4,96 4,68 235,8 195,7 246,7

KATILIMLAR

30 16007 BKYN 12Z 1 3 0,25 1 3 0,25 186,9 1333 180,6 1982 209,6 1535

31 12286 ENES AKYOL 12E 1 2 0,50 1 2 0,50 228,6 600 180,0 2000 215,7 1401

32 12419 ÖMER MERHAN 12C 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 155,3 2231 179,8 2007 175,1 2372

33 12404 GİZEM PALA 12 1 12 -2,00 2 1 1,75 3 13 -0,25 242,5 460 179,2 2033 204,4 1664

34 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 1 3 0,25 1 3 0,25 190,9 1238 177,9 2098 213,7 1445

35 12254 HİLAL YILMAZ 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 188,4 1292 176,0 2202 214,0 1435

36 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 254,8 349 174,4 2304 224,4 1197

37 12347 SILA AKAR 12 2 0 2,00 2 0 2,00 237,5 500 173,8 2325 218,9 1326

38 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 1 1 0,75 1 1 0,75 250,0 393 168,2 2503 215,8 1400

39 12310 ÖZNUR KURT 12 0 4 -1,00 0 4 -1,00 200,2 1024 158,8 2710 209,0 1552

40 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 4 6 2,50 4 6 2,50 160,9 2110 158,2 2726 189,0 2010

41 12288 BETÜL DEMİRCİ   2 5 0,75 0 2 -0,50 2 7 0,25 173,3 1782 155,1 2772 195,5 1862

42 12039 ÖZNUR SALTIK 12 0 8 -2,00 0 8 -2,00 168,0 1942 148,4 2844 183,8 2138
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,78 1,00 4,53 9,43 5,02 8,17 3,88 3,73 2,94 4,16 1,35 3,83 4,67 3,06 3,91 0,82 0,47 0,70 27,74 14,63 24,08 235,8 195,7 246,7

KATILIMLAR

1 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 6 0 6,00 17 1 16,75 5 5 3,75 6 0 6,00 20 8 18,00 8 2 7,50 62 16 58,00 284,9 155 288,1 510 378,6 7

2 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 4 2 3,50 16 2 15,50 9 1 8,75 6 0 6,00 18 5 16,75 2 1 1,75 55 11 52,25 278,2 187 259,3 721 354,9 29

3 12262 ASLI NAZ ABALI 12 6 0 6,00 16 2 15,50 7 2 6,50 6 0 6,00 17 6 15,50 3 4 2,00 55 14 51,50 269,0 241 246,3 832 342,5 37

4 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 6 0 6,00 16 1 15,75 5 4 4,00 4 2 3,50 13 2 12,50 1 1 0,75 45 10 42,50 270,0 234 250,7 793 331,8 63

5 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 5 1 4,75 12 3 11,25 4 5 2,75 5 0 5,00 15 2 14,50 5 1 4,75 46 12 43,00 248,9 405 263,2 694 326,6 76

6 12015 ARDA KUMOVA 12A 5 1 4,75 14 4 13,00 7 2 6,50 6 0 6,00 12 1 11,75 2 1 1,75 46 9 43,75 321,4 49 236,5 912 321,1 95

7 12030 BERKAY ÜNAL 12 5 1 4,75 16 2 15,50 8 2 7,50 5 1 4,75 10 4 9,00 1 1 0,75 45 11 42,25 267,9 247 227,8 992 319,8 99

8 16004 NURGÜL ARGÜN 12 6 0 6,00 14 4 13,00 4 5 2,75 4 2 3,50 14 3 13,25 1 1 0,75 43 15 39,25 255,5 343 250,5 796 318,9 104

9 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 5 1 4,75 13 4 12,00 3 2 2,50 4 2 3,50 6 2 5,50 3 1 2,75 34 12 31,00 241,2 470 219,9 1084 278,4 353

10 12384 ELİF AKALIN 12 5 0 5,00 13 4 12,00 3 4 2,00 5 1 4,75 8 4 7,00 2 0 2,00 36 13 32,75 223,9 656 208,0 1269 272,2 410

11 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 6 0 6,00 15 2 14,50 5 3 4,25 6 0 6,00 32 5 30,75 345,8 15 183,7 1843 270,4 434

12 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 6 0 6,00 11 6 9,50 4 4 3,00 4 2 3,50 4 4 3,00 29 16 25,00 235,9 510 209,1 1248 268,0 457

13 12336 KAAN ŞENGÜL 12 6 0 6,00 9 6 7,50 4 6 2,50 6 0 6,00 7 3 6,25 32 15 28,25 224,2 652 206,2 1304 264,9 494

14 12348 ALEYNA YAVUZ 12 4 2 3,50 11 1 10,75 7 1 6,75 4 2 3,50 4 2 3,50 30 8 28,00 285,9 151 198,6 1430 264,5 497

15 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 6 0 6,00 10 8 8,00 5 5 3,75 5 1 4,75 5 2 4,50 31 16 27,00 310,9 68 213,1 1174 262,5 520

16 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 5 1 4,75 9 8 7,00 5 4 4,00 5 1 4,75 7 1 6,75 1 0 1,00 32 15 28,25 257,0 328 199,8 1407 262,4 523

17 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 4 1 3,75 9 8 7,00 4 4 3,00 5 0 5,00 9 6 7,50 2 0 2,00 33 19 28,25 208,3 881 208,9 1252 257,5 579

18 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 5 1 4,75 12 6 10,50 6 4 5,00 5 1 4,75 4 7 2,25 32 19 27,25 301,1 89 186,2 1763 255,1 630

19 12111 NAZ DURAN 12 5 1 4,75 8 8 6,00 3 4 2,00 3 2 2,50 8 0 8,00 27 15 23,25 261,7 295 210,5 1215 248,1 725

20 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 5 1 4,75 7 10 4,50 6 3 5,25 4 2 3,50 3 1 2,75 25 17 20,75 283,0 164 200,3 1396 247,0 754

21 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 4 2 3,50 9 6 7,50 2 4 1,00 3 3 2,25 8 6 6,50 3 5 1,75 29 26 22,50 198,0 1063 208,9 1251 243,4 827

22 12304 AHMET E YILMAZ 12 4 2 3,50 13 2 12,50 4 4 3,00 4 1 3,75 25 9 22,75 280,9 174 179,2 2032 240,9 868

23 12080 ERAY AKYÜZ 12 5 1 4,75 4 6 2,50 5 2 4,50 4 1 3,75 2 0 2,00 20 10 17,50 211,1 814 200,7 1389 239,5 882

24 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 6 0 6,00 10 6 8,50 2 3 1,25 5 1 4,75 2 4 1,00 25 14 21,50 270,9 230 183,7 1840 238,0 914

25 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 5 1 4,75 10 3 9,25 6 2 5,50 4 1 3,75 25 7 23,25 282,6 168 173,4 2340 237,0 929

26 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 5 1 4,75 9 7 7,25 2 5 0,75 4 2 3,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 23 23 17,25 210,8 826 195,7 1499 236,4 945

27 12401 SUDENAZ YOLCU 12 4 2 3,50 9 5 7,75 4 5 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 0 1,00 25 16 21,00 205,5 925 185,5 1784 234,5 985

28 12181 SEDEN KUTLU 12A 6 0 6,00 10 4 9,00 3 4 2,00 4 2 3,50 23 10 20,50 275,8 199 179,9 2002 234,4 987

29 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 5 1 4,75 8 8 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 3 7 1,25 25 21 19,75 208,0 883 183,4 1851 231,9 1041
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,78 1,00 4,53 9,43 5,02 8,17 3,88 3,73 2,94 4,16 1,35 3,83 4,67 3,06 3,91 0,82 0,47 0,70 27,74 14,63 24,08 235,8 195,7 246,7

KATILIMLAR

30 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 4 2 3,50 9 7 7,25 4 2 3,50 5 1 4,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 23 17 18,75 254,8 349 174,4 2304 224,4 1197

31 16010 RÜMEYSA KAYA 12 5 1 4,75 7 5 5,75 3 4 2,00 4 2 3,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 22 14 18,50 206,0 912 181,0 1955 221,8 1262

32 12347 SILA AKAR 12 5 1 4,75 12 2 11,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 0 2,00 22 10 19,50 237,5 500 173,8 2325 218,9 1326

33 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 5 1 4,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 8 16,00 189,7 1261 186,4 1754 218,7 1331

34 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 4 1 3,75 4 5 2,75 6 1 5,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 0 2,00 22 12 19,00 185,8 1385 180,8 1965 217,1 1363

35 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 4 2 3,50 10 3 9,25 3 5 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 22 12 19,00 250,0 393 168,2 2503 215,8 1400

36 12286 ENES AKYOL 12E 5 0 5,00 7 7 5,25 3 4 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 19 16 15,00 228,6 600 180,0 2000 215,7 1401

37 12254 HİLAL YILMAZ 12A 5 1 4,75 8 5 6,75 2 4 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 20 14 16,50 188,4 1292 176,0 2202 214,0 1435

38 12148 İREM TÜRELİ 12 4 2 3,50 11 1 10,75 2 4 1,00 3 2 2,50 20 9 17,75 212,2 800 167,9 2517 213,9 1439

39 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 4 2 3,50 6 7 4,25 4 3 3,25 4 2 3,50 1 3 0,25 19 17 14,75 190,9 1238 177,9 2098 213,7 1445

40 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 5 0 5,00 3 6 1,50 3 7 1,25 5 1 4,75 1 0 1,00 17 14 13,50 259,1 310 182,7 1887 211,9 1481

41 16007 BKYN 12Z 4 2 3,50 5 4 4,00 2 7 0,25 5 1 4,75 1 3 0,25 17 17 12,75 186,9 1333 180,6 1982 209,6 1535

42 12310 ÖZNUR KURT 12 5 1 4,75 10 7 8,25 4 6 2,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 23 20 18,00 200,2 1024 158,8 2710 209,0 1552

43 12404 GİZEM PALA 12 4 2 3,50 7 6 5,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 12 -2,00 2 1 1,75 18 28 11,00 242,5 460 179,2 2033 204,4 1664

44 12288 BETÜL DEMİRCİ   6 0 6,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 19 11 16,25 173,3 1782 155,1 2772 195,5 1862

45 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 5 1 4,75 7 11 4,25 4 5 2,75 2 4 1,00 4 6 2,50 22 27 15,25 160,9 2110 158,2 2726 189,0 2010

46 12039 ÖZNUR SALTIK 12 4 2 3,50 8 7 6,25 3 5 1,75 3 1 2,75 0 8 -2,00 18 23 12,25 168,0 1942 148,4 2844 183,8 2138

47 12391 İSMAİL AKDEDE 12 5 1 4,75 2 9 -0,25 4 5 2,75 3 3 2,25 14 18 9,50 161,8 2090 162,5 2639 183,0 2169

48 12419 ÖMER MERHAN 12C 2 4 1,00 5 13 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 7 22 1,50 155,3 2231 179,8 2007 175,1 2372

49 12264 KAAN MALÇOK 12 2 4 1,00 5 0 5,00 7 4 6,00 184,8 1416 162,4 2642 171,5 2436
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,78 1,00 4,53 9,43 5,02 8,17 3,88 3,73 2,94 4,16 1,35 3,83 4,67 3,06 3,91 0,82 0,47 0,70 27,74 14,63 24,08 235,8 195,7 246,7

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
  12 12A 12B 12C 12E 12F 12Y 12Z

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12A 12B 12C 12E 12F 12Y

                                                3 / 3



OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 1,35 1,14 1,07 1,64 1,12 1,36 0,83 0,39 0,73 0,87 0,39 0,77 1,00 0,44 0,89 0,02 0,01 0,01 14,969,69 12,53 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,78 1,00 4,53 9,43 5,02 8,17 3,88 3,73 2,94 4,16 1,35 3,83 2,10 1,43 1,74 3,02 1,06 2,76 1,47 0,37 1,38 1,16 0,47 1,05 1,29 0,55 1,15 0,00 0,02 -0,01 31,2915,00 27,54 235,8 195,7 246,7

KATILIMLAR

1 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 6 0 6,00 15 2 14,50 5 3 4,25 6 0 6,00 9 0 9,00 10 1 9,75 5 1 4,75 5 0 5,00 4 0 4,00 65 7 63,25 345,8 15 183,7 1843 270,4 434

2 12015 ARDA KUMOVA 12A 5 1 4,75 14 4 13,00 7 2 6,50 6 0 6,00 10 0 10,00 8 0 8,00 1 0 1,00 2 1 1,75 53 8 51,00 321,4 49 236,5 912 321,1 95

3 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 6 0 6,00 10 8 8,00 5 5 3,75 5 1 4,75 6 5 4,75 10 1 9,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 56 24 50,00 310,9 68 213,1 1174 262,5 520

4 12253 MERT CAN EVCİMEN 12 5 1 4,75 12 6 10,50 6 4 5,00 5 1 4,75 6 5 4,75 9 2 8,50 5 1 4,75 2 1 1,75 5 1 4,75 55 22 49,50 301,1 89 186,2 1763 255,1 630

5 12348 ALEYNA YAVUZ 12 4 2 3,50 11 1 10,75 7 1 6,75 4 2 3,50 4 3 3,25 6 2 5,50 6 0 6,00 1 1 0,75 2 2 1,50 45 14 41,50 285,9 151 198,6 1430 264,5 497

6 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12F 6 0 6,00 17 1 16,75 5 5 3,75 6 0 6,00 2 6 0,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 40 27 33,25 284,9 155 288,1 510 378,6 7

7 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 5 1 4,75 7 10 4,50 6 3 5,25 4 2 3,50 6 4 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 3 2 2,50 46 26 39,50 283,0 164 200,3 1396 247,0 754

8 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 5 1 4,75 10 3 9,25 6 2 5,50 4 1 3,75 6 2 5,50 8 1 7,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 49 14 45,50 282,6 168 173,4 2340 237,0 929

9 12304 AHMET E YILMAZ 12 4 2 3,50 13 2 12,50 4 4 3,00 4 1 3,75 6 1 5,75 5 5 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 48 20 43,00 280,9 174 179,2 2032 240,9 868

10 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 4 2 3,50 16 2 15,50 9 1 8,75 6 0 6,00 35 5 33,75 278,2 187 259,3 721 354,9 29

11 12181 SEDEN KUTLU 12A 6 0 6,00 10 4 9,00 3 4 2,00 4 2 3,50 3 5 1,75 7 3 6,25 4 2 3,50 6 0 6,00 4 1 3,75 47 21 41,75 275,8 199 179,9 2002 234,4 987

12 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 6 0 6,00 10 6 8,50 2 3 1,25 5 1 4,75 6 1 5,75 4 4 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 44 18 39,50 270,9 230 183,7 1840 238,0 914

13 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 6 0 6,00 16 1 15,75 5 4 4,00 4 2 3,50 31 7 29,25 270,0 234 250,7 793 331,8 63

14 12262 ASLI NAZ ABALI 12 6 0 6,00 16 2 15,50 7 2 6,50 6 0 6,00 35 4 34,00 269,0 241 246,3 832 342,5 37

15 12030 BERKAY ÜNAL 12 5 1 4,75 16 2 15,50 8 2 7,50 5 1 4,75 34 6 32,50 267,9 247 227,8 992 319,8 99

16 12111 NAZ DURAN 12 5 1 4,75 8 8 6,00 3 4 2,00 3 2 2,50 4 6 2,50 6 2 5,50 5 1 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 41 28 34,00 261,7 295 210,5 1215 248,1 725

17 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 5 0 5,00 3 6 1,50 3 7 1,25 5 1 4,75 9 2 8,50 7 2 6,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 41 20 36,00 259,1 310 182,7 1887 211,9 1481

18 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 5 1 4,75 9 8 7,00 5 4 4,00 5 1 4,75 5 2 4,50 9 2 8,50 38 18 33,50 257,0 328 199,8 1407 262,4 523

19 16004 NURGÜL ARGÜN 12 6 0 6,00 14 4 13,00 4 5 2,75 4 2 3,50 28 11 25,25 255,5 343 250,5 796 318,9 104

20 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 4 2 3,50 9 7 7,25 4 2 3,50 5 1 4,75 3 3 2,25 8 0 8,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 41 21 35,75 254,8 349 174,4 2304 224,4 1197

21 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 4 2 3,50 10 3 9,25 3 5 1,75 4 1 3,75 0 9 -2,25 9 1 8,75 5 1 4,75 4 1 3,75 4 0 4,00 43 23 37,25 250,0 393 168,2 2503 215,8 1400

22 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 5 1 4,75 12 3 11,25 4 5 2,75 5 0 5,00 26 9 23,75 248,9 405 263,2 694 326,6 76

23 12404 GİZEM PALA 12 4 2 3,50 7 6 5,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 36 22 30,50 242,5 460 179,2 2033 204,4 1664

24 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 5 1 4,75 13 4 12,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 0 1,00 2 0 2,00 28 9 25,75 241,2 470 219,9 1084 278,4 353

25 12347 SILA AKAR 12 5 1 4,75 12 2 11,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 6 4 5,00 4 2 3,50 3 1 2,75 3 2 2,50 38 22 32,50 237,5 500 173,8 2325 218,9 1326

26 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 6 0 6,00 11 6 9,50 4 4 3,00 4 2 3,50 25 12 22,00 235,9 510 209,1 1248 268,0 457

27 12286 ENES AKYOL 12E 5 0 5,00 7 7 5,25 3 4 2,00 3 3 2,25 1 1 0,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 31 17 26,75 228,6 600 180,0 2000 215,7 1401

28 12336 KAAN ŞENGÜL 12 6 0 6,00 9 6 7,50 4 6 2,50 6 0 6,00 25 12 22,00 224,2 652 206,2 1304 264,9 494

29 12384 ELİF AKALIN 12 5 0 5,00 13 4 12,00 3 4 2,00 5 1 4,75 26 9 23,75 223,9 656 208,0 1269 272,2 410
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 1,35 1,14 1,07 1,64 1,12 1,36 0,83 0,39 0,73 0,87 0,39 0,77 1,00 0,44 0,89 0,02 0,01 0,01 14,969,69 12,53 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,78 1,00 4,53 9,43 5,02 8,17 3,88 3,73 2,94 4,16 1,35 3,83 2,10 1,43 1,74 3,02 1,06 2,76 1,47 0,37 1,38 1,16 0,47 1,05 1,29 0,55 1,15 0,00 0,02 -0,01 31,2915,00 27,54 235,8 195,7 246,7

KATILIMLAR

30 12148 İREM TÜRELİ 12 4 2 3,50 11 1 10,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 2 3,50 28 14 24,50 212,2 800 167,9 2517 213,9 1439

31 12080 ERAY AKYÜZ 12 5 1 4,75 4 6 2,50 5 2 4,50 4 1 3,75 18 10 15,50 211,1 814 200,7 1389 239,5 882

32 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 5 1 4,75 9 7 7,25 2 5 0,75 4 2 3,50 20 15 16,25 210,8 826 195,7 1499 236,4 945

33 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 4 1 3,75 9 8 7,00 4 4 3,00 5 0 5,00 22 13 18,75 208,3 881 208,9 1252 257,5 579

34 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 5 1 4,75 8 8 6,00 5 3 4,25 4 2 3,50 1 1 0,75 23 15 19,25 208,0 883 183,4 1851 231,9 1041

35 16010 RÜMEYSA KAYA 12 5 1 4,75 7 5 5,75 3 4 2,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 6 5 4,75 25 18 20,50 206,0 912 181,0 1955 221,8 1262

36 12401 SUDENAZ YOLCU 12 4 2 3,50 9 5 7,75 4 5 2,75 5 1 4,75 22 13 18,75 205,5 925 185,5 1784 234,5 985

37 12310 ÖZNUR KURT 12 5 1 4,75 10 7 8,25 4 6 2,50 4 2 3,50 1 1 0,75 3 1 2,75 27 18 22,50 200,2 1024 158,8 2710 209,0 1552

38 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 4 2 3,50 9 6 7,50 2 4 1,00 3 3 2,25 18 15 14,25 198,0 1063 208,9 1251 243,4 827

39 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 4 2 3,50 6 7 4,25 4 3 3,25 4 2 3,50 18 14 14,50 190,9 1238 177,9 2098 213,7 1445

40 12161 YAĞMUR TEKELİ 12 5 1 4,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 15 6 13,50 189,7 1261 186,4 1754 218,7 1331

41 12254 HİLAL YILMAZ 12A 5 1 4,75 8 5 6,75 2 4 1,00 3 1 2,75 18 11 15,25 188,4 1292 176,0 2202 214,0 1435

42 16007 BKYN 12Z 4 2 3,50 5 4 4,00 2 7 0,25 5 1 4,75 16 14 12,50 186,9 1333 180,6 1982 209,6 1535

43 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 4 1 3,75 4 5 2,75 6 1 5,75 3 3 2,25 1 0 1,00 18 10 15,50 185,8 1385 180,8 1965 217,1 1363

44 12264 KAAN MALÇOK 12 2 4 1,00 5 0 5,00 4 3 3,25 5 1 4,75 1 0 1,00 3 2 2,50 20 10 17,50 184,8 1416 162,4 2642 171,5 2436

45 12288 BETÜL DEMİRCİ   6 0 6,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 17 4 16,00 173,3 1782 155,1 2772 195,5 1862

46 12039 ÖZNUR SALTIK 12 4 2 3,50 8 7 6,25 3 5 1,75 3 1 2,75 18 15 14,25 168,0 1942 148,4 2844 183,8 2138

47 12391 İSMAİL AKDEDE 12 5 1 4,75 2 9 -0,25 4 5 2,75 3 3 2,25 14 18 9,50 161,8 2090 162,5 2639 183,0 2169

48 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 5 1 4,75 7 11 4,25 4 5 2,75 2 4 1,00 18 21 12,75 160,9 2110 158,2 2726 189,0 2010

49 12419 ÖMER MERHAN 12C 2 4 1,00 5 13 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 25 1,75 155,3 2231 179,8 2007 175,1 2372
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK HIZ VE RENK AYT 3 49 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 1,35 1,14 1,07 1,64 1,12 1,36 0,83 0,39 0,73 0,87 0,39 0,77 1,00 0,44 0,89 0,02 0,01 0,01 14,969,69 12,53 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 4,78 1,00 4,53 9,43 5,02 8,17 3,88 3,73 2,94 4,16 1,35 3,83 2,10 1,43 1,74 3,02 1,06 2,76 1,47 0,37 1,38 1,16 0,47 1,05 1,29 0,55 1,15 0,00 0,02 -0,01 31,2915,00 27,54 235,8 195,7 246,7

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL DEMİRCİ 12288   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,280 191,150 1 45 150 150 1782

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
155,118 221,450 1 48 261 261 2772

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
195,525 216,890 1 44 195 195 1862

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 1 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 4,53 2,06

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 6,50 8,17 3,12

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 4,00 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 16,00 40 16,00 19,47 7,70

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 0,75 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 0,70 1,61

Matematik 40 2 7 0,25 1 0,25 4,61 7,99

Toplam: 280 48 36 39,00 14 39,00 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEA A cEC D bC  B D  c    a    EC C E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik deE    B            bbc              cd 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET E YILMAZ 12304 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
280,910 191,150 4 9 10 10 174

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
179,198 221,450 21 35 219 219 2032

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
240,868 216,890 15 22 96 96 868

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 2 2 1,50 5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 23 11 20,25 51 7,54 8,07 4,84

Toplam: 280 95 35 86,25 31 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 EeDcEA AbDECb ECCBCBED AcaECd  BCdECbC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  BD AEDdD   cDbeBBedECEAbBACcaBDAddBDA D      

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA YAVUZ 12348 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
285,935 191,150 3 5 6 6 151

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
198,628 221,450 13 20 174 174 1430

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
264,480 216,890 10 14 55 55 497

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 11 1 10,75 60 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 6 24,50 61 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 6 0 6,00 100 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 19 8 17,00 43 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 4 2 3,50 9 5,02 4,61 7,99

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,02 0,09 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,56

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 -0,01 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,02 0,07 6,10

Toplam: 280 104 34 95,50 34 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDbdeACDECADECC  B    c ECAD BCAEaCCbE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 bB  Aa BDe  BDDcBBe  CEADBAC  d A dBD d       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik a   B C       E   E   c                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD



Fen Bilimleri                               a C a     

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ ABALI 12262 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
268,968 191,150 7 14 15 15 241

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
246,280 221,450 5 6 105 105 832

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
342,528 216,890 2 3 4 4 37

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 3 1 2,75 9

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 34,00 85 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 3 4 2,00 20 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 20 10 17,50 44 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 116 27 109,25 39 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEACAeDECADECCeCBEDCAeBECAD dCAECCCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BaEABeaBE EAdbEC DE DDD    DDa CAA d aaa

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ÜNAL 12030 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,875 191,150 8 15 16 16 247

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
227,803 221,450 6 8 121 121 992

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
319,848 216,890 5 7 14 14 99

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 13 7 11,25 38

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 11 5 9,75 24 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 112 37 102,75 37 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CbADDEcCECDDCABCECEDCBeCBDbAEADAdCCbEECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik E BC B bE   Ea  E B D b  D   b D  a     

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ERDOĞAN 12032 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
248,898 191,150 14 22 27 27 405

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
263,180 221,450 1 2 83 83 694

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
326,595 216,890 4 5 11 11 76

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 20 3 19,25 48 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 116 22 110,50 39 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 bCDDEACAbDEdbDECC  B DCAeaE AedBdAECCC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BCE  DCB E  CDEaB E DaD    D   CA AcC  D

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKALIN 12384 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,863 191,150 18 29 43 43 656

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
208,020 221,450 10 15 158 158 1269

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
272,208 216,890 7 10 41 41 410

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 10 4 9,00 23 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 86 29 78,75 28 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 C ADDEACdCDD bBCECEaCBAd  bAEeDdd CbEECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik EeaCCd DE   E   E     D      b  AA      

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKGÜN 12382 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
345,755 191,150 1 1 1 1 15

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
183,665 221,450 17 26 203 203 1843

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
270,373 216,890 8 11 46 46 434

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 2 1 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 30,75 77 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 33 2 32,50 81 7,54 8,07 4,84

Toplam: 280 115 19 110,25 39 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEACACDECADECCBCBdDa D EaAD dCdECCCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 CBDCAED DB CBDDABBeEECEADeACDEBDA CBD C       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY AKYÜZ 12080 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,085 191,150 20 31 54 54 814

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
200,713 221,450 12 17 169 169 1389

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
239,483 216,890 16 23 98 98 882

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 10 15,50 39 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 2 0 2,00 5 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 80 25 73,75 26 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADDEA  eeb  daE  DbB   D AE aAaCa EECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik    C                D                   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SELENAY VURAL 12052 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
270,018 191,150 6 13 14 14 234

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
250,678 221,450 3 4 99 99 793

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
331,795 216,890 3 4 9 9 63

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 18 5 16,75 56

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 14 3 13,25 33 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 120 26 113,50 41 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEACACDECADECCcCBED AeaECADcB dECbCdE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BCEABDCB   A DE   E   e    Dc       b  D

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM PALA 12404 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,483 191,150 15 23 32 32 460

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
179,197 221,450 22 36 220 220 2033

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
204,435 216,890 27 43 172 172 1664

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,64 59

Tarih-1 5 3 2 2,41 48

Coğrafya-1 5 3 1 2,18 44

Felsefe 5 4 1 3,91 78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 4 12,40 62

Matematik-1 30 7 3 5,83 19

Geometri 10 1 0 1,02 10

TYT Matematik 40 8 4 6,84 17

Fizik 7 0 1 0,22 3

Kimya 7 1 1 0,43 6

Biyoloji 6 0 1 0,27 5

TYT Fen 20 2 2 0,92 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 11,25 28 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 21 7 19,25 48 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 1 12 -2,00 -7 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 3 13 -0,25 -1 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 88 55 74,05 26 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaeDDEb E DDac CcC DaBc  De d aec abEEC 

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 B CA D b   deCBD Bc CEDBE aEAC dDADeCB        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik Ee aba a c  d a  ee b  a      C   a    B

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇALIŞKAN 12001 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
278,248 191,150 5 10 11 11 187

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
259,338 221,450 2 3 89 89 721

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
354,890 216,890 1 2 3 3 29

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

Matematik-1 30 12 7 10,25 34

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 20 6 18,50 46 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 127 35 118,25 42 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 bEbDDEACECDDCABCECcDCBAbBeCAEADABCCCEECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik E BCCBBDEEA EbC EbBDD Da c  Cb DA   d   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12246 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,813 191,150 12 20 24 24 349

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
174,395 221,450 23 39 231 231 2304

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
224,353 216,890 18 30 124 124 1197

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 19 9 16,75 42 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 88 51 75,25 27 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDcd AbcE ebECCBdBEDdbb ECAD d  ECbCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  BD Aa  ed   DDABB EECE aBACaa Dc CBDed       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik  abc      d           e              B  

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 1 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TÜRELİ 12148 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,183 191,150 19 30 52 52 800

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
167,940 221,450 26 43 245 245 2517

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
213,948 216,890 24 38 147 147 1439

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 3 4 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 11 1 10,75 60 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 17,75 44 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 8 5 6,75 17 7,54 8,07 4,84

Toplam: 280 67 34 58,50 21 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aCDDEdCeCDE A E CB B D Ae EdAb d  E aCcE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  BDbA aa B    DAcBe  C                        

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL AKDEDE 12391 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,843 191,150 30 47 187 187 2090

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
162,528 221,450 27 44 249 249 2639

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
182,965 216,890 30 47 218 218 2169

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 5 3 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 2 9 -0,25 -1 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 18 9,50 24 19,73 19,47 7,70

Toplam: 280 48 36 39,00 14 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEc ceaab DcC  aec   DadCbD adAEdbCdE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN MALÇOK 12264 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,755 191,150 28 44 110 110 1416

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
162,448 221,450 28 45 250 250 2642

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
171,450 216,890 31 49 241 241 2436

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 3 1 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 0 0 0,00 0 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 13 6 11,50 29 7,54 8,07 4,84

Toplam: 280 53 24 47,00 17 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1                         b E Ab ad ECCC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  Ba   DBDddC  cA B E C          A CdDe D      

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ŞENGÜL 12336 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,165 191,150 17 28 42 42 652

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
206,183 221,450 11 16 161 161 1304

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
264,860 216,890 9 13 54 54 494

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 8 7 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 22,00 55 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 7 3 6,25 16 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 88 35 79,25 28 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEAeeCDaCbDECC aB D eecEbdDdaCAECCCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BCd BD B     aEaB                       

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET FATİH ŞAHİN 12112 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,030 191,150 25 38 78 78 1063

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
208,945 221,450 8 13 154 154 1251

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
243,370 216,890 14 21 91 91 827

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 12 8 10,00 33

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 15 14,25 36 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 3 5 1,75 18 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 11 11 8,25 21 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 85 56 71,00 25 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADDbbCaCbaCeBCEC D Be  b AE bdd CacECc

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik EAaa BBe  A Ea  E     bc D      bABebDbe

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MERT CAN EVCİMEN 12253 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
301,128 191,150 2 4 4 4 89

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
186,247 221,450 15 23 197 197 1763

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
255,062 216,890 12 18 74 74 630

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,64 59

Tarih-1 5 3 2 2,41 48

Coğrafya-1 5 3 1 2,18 44

Felsefe 5 4 1 3,91 78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 4 12,40 62

Matematik-1 30 7 3 5,83 19

Geometri 10 1 0 1,02 10

TYT Matematik 40 8 4 6,84 17

Fizik 7 0 1 0,22 3

Kimya 7 1 1 0,43 6

Biyoloji 6 0 1 0,27 5

TYT Fen 20 2 2 0,92 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 27 10 24,50 61 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 4 7 2,25 6 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 108 49 95,55 34 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEeCACcEaeDECCaCBdDCceBECADdadAECCCbE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 CBcaAEDcbBcCBDDAaBCEbCEcDBACDc  A CBDACe      

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik dab Be B     D a  d   D     a           

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 12026 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,958 191,150 13 21 26 26 393

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
168,215 221,450 25 42 244 244 2503

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
215,768 216,890 23 35 141 141 1400

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 0 9 -2,25 -20 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 22 12 19,00 48 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 1 1 0,75 2 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 82 46 70,50 25 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 EaDbEACbCaECcDECC  B D  a baAa BdAE bCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  eeed eccacCBDDABB aECEbDBACaEBDA CBDA        

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik  e                E                     

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ALCEYLAN 12395 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
259,066 191,150 10 17 19 19 310

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
182,722 221,450 18 28 207 207 1887

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
211,850 216,890 25 40 152 152 1481

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,64 59

Tarih-1 5 3 2 2,41 48

Coğrafya-1 5 3 1 2,18 44

Felsefe 5 4 1 3,91 78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 4 12,40 62

Matematik-1 30 7 3 5,83 19

Geometri 10 1 0 1,02 10

TYT Matematik 40 8 4 6,84 17

Fizik 7 0 1 0,22 3

Kimya 7 1 1 0,43 6

Biyoloji 6 0 1 0,27 5

TYT Fen 20 2 2 0,92 5

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 25 6 23,50 59 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 1 0 1,00 3 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 91 40 80,80 29 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 EC DEA eCaEdc    ca E   cBabdbbBdAEaCCEE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 CBDCAEcBDBd BDDdcBCE CEA  A cE DA dBDA        

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik   E                                     

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DURAN 12111 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
261,705 191,150 9 16 17 17 295

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
210,490 221,450 7 11 148 148 1215

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
248,125 216,890 13 19 78 78 725

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 9 3 8,25 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 22 13 18,75 47 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 8 0 8,00 27 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 8 0 8,00 20 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 104 46 92,50 33 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 bCDDEACcbDECebEaC dBEce e EdAa Be EabC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 aBaaAcDdbB CdD d B EECEbDBACaddDAECBDAd       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik BCE   CB   A  E            D            

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL ARGÜN 16004 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
255,535 191,150 11 19 23 23 343

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
250,478 221,450 4 5 100 100 796

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
318,888 216,890 6 8 16 16 104

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 15 7 13,25 44

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 15 4 14,00 35 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 118 38 108,50 39 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDEACaCDDCbaCECdDCBACcaCcE bAdCCbEECb

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik EABCCBBeE   E   E BDD ba D      A    b  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 12275 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,763 191,150 27 43 109 109 1385

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
180,805 221,450 20 30 213 213 1965

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
217,065 216,890 22 34 137 137 1363

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 14,50 36 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 5 2 4,50 11 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 63 35 54,25 19 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 EbDDE d     bbEdC  dED  e ECAD BC EabCcE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2   D                                           

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik BebA  C                            B B  

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR KURT 12310 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,193 191,150 24 37 75 75 1024

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
158,838 221,450 29 46 255 255 2710

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
209,023 216,890 26 42 158 158 1552

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 4 2 3,50 9 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 61 42 50,50 18 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDDEAaE DDaddCaCcbCBACaDeAbeeABeadEECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 Bc         d  B     CE                        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik b da                e                   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 12039 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,990 191,150 29 46 164 164 1942

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
148,380 221,450 31 49 266 266 2844

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
183,790 216,890 29 46 214 214 2138

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 5 6 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 15 14,25 36 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 0 8 -2,00 -7 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 0 8 -2,00 -5 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 49 57 34,75 12 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADbEeCabcDd BCbaEDCB  aaeAd DA a bEEC 

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik cd a      b  d      c    c  a           

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KAYA 16010 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,038 191,150 22 35 65 65 912

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
180,950 221,450 19 29 211 211 1955

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
221,778 216,890 19 31 130 130 1262

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 4 3 3,25 11

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 16,00 40 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 6 6 4,50 11 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 3 2 2,50 6 5,02 4,61 7,99

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,02 0,09 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,56

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,01 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 0,02 0,07 6,10

Toplam: 280 74 46 62,50 22 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEeDDEACEbDD e ba  D Be  bbAE Ded CbEECd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2           aBeeBceBEaCE                        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik       B     Ea      D              c    

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri  d   E                       e      e b 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AKAR 12347 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
237,523 191,150 16 25 34 34 500

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
173,795 221,450 24 40 234 234 2325

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
218,900 216,890 20 32 133 133 1326

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 12 2 11,50 64 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 19,73 19,47 7,70

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 1,51 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 2,65 2,76 1,36

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,41 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,85 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,12 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 18 12 15,00 38 7,54 8,07 4,84

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 2 0 2,00 5 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 78 37 68,75 25 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CcADDE  bCDDCABCEC D BdC D db a d bdEEd 

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 aDeA   b   BDC DAacabEDcEAaEAC  DcDeCB d      

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik    CC                                   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 1 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YOLCU 12401 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,533 191,150 23 36 66 66 925

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
185,535 221,450 16 24 198 198 1784

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
234,453 216,890 17 27 106 106 985

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 3 3 2,25 6 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 72 31 64,25 23 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CdADDbceaCDDCb CECb CB  Be AcceAaCaCEECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik      B a      eD             b        C 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN YAVAŞ 12160 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,288 191,150 21 33 62 62 881

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
208,865 221,450 9 14 155 155 1252

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
257,450 216,890 11 17 68 68 579

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 11 6 9,50 24 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 84 41 73,75 26 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 E DDcACAbDbCeDEdCadBbD bedE AD deAECCC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik aCE BbCB   A  Ead E  a     Db    A B    

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TEKELİ 12161 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,650 191,150 26 40 95 95 1261

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
186,370 221,450 14 22 195 195 1754

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
218,708 216,890 21 33 135 135 1331

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 6 13,50 34 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 3 2 2,50 6 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 65 22 59,50 21 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEeDDE  E  b A     DdB   e Ac D   CdEEC 

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik E BC         a      c                   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12135 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,908 191,150 31 48 190 190 2110

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
158,168 221,450 30 47 257 257 2726

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
188,990 216,890 28 45 202 202 2010

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 31 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,35 4,53 2,06

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 8,43 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,10 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,85 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 21 12,75 32 19,73 19,47 7,70

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 4,31 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,71 0,70 1,61

Matematik 40 4 6 2,50 6 5,02 4,61 7,99

Toplam: 280 47 45 35,75 13 77,25 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEeCbbcEdcDaaCdbBEcdAcaECAe BedEabCdc

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik deE ecbBEE     b                        

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALİRIZA TİLKAT 12340 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,613 191,150 3 8 9 9 168

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
173,350 221,450 8 41 235 235 2340

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
237,020 216,890 5 25 101 101 929

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 8 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,06 4,53 2,06

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 8,78 8,17 3,12

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,09 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,91 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 7 23,25 58 20,84 19,47 7,70

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 3,50 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 3,69 2,76 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,09 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 2,41 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,78 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 24 7 22,25 56 13,47 8,07 4,84

Toplam: 280 89 20 84,00 30 86,41 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 EbDDEAdcCDECAD CC  BbD  eBECAb BC ECbC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  BDCAED bd  BeDABB EECE cBACcE Dc CBDeC       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 1 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KUMOVA 12015 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
321,395 191,150 1 2 2 2 49

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
236,485 221,450 1 7 116 116 912

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
321,125 216,890 1 6 13 13 95

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 8 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 10 5 8,75 29

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,06 4,53 2,06

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 8,78 8,17 3,12

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,09 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,91 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 20,84 19,47 7,70

Tarih-2 11 10 0 10,00 91 3,50 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 3,69 2,76 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,09 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 2,41 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,78 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 21 1 20,75 52 13,47 8,07 4,84

Matematik-2 30 12 1 11,75 39 2,94 3,91 6,38

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 0,53 0,70 1,61

Matematik 40 14 2 13,50 34 3,47 4,61 7,99

Toplam: 280 130 26 123,50 44 86,41 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEeDDEdCabeDCABCECEDCBACB CAEdDABdCCEECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 BDCA DEDBAB D B ABECCE           A  dB C      

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik E BCCB    A d C E  D  D  DD   d AA      

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KOCABAŞ 12308 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,968 191,150 2 7 8 8 164

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
200,295 221,450 3 18 170 170 1396

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
247,038 216,890 3 20 83 83 754

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 8 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 10 1 9,75 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,06 4,53 2,06

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 8,78 8,17 3,12

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,09 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,91 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 16 18,00 45 20,84 19,47 7,70

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 3,50 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 3,69 2,76 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 2,09 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,41 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,78 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 24 10 21,50 54 13,47 8,07 4,84

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 2,94 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,53 0,70 1,61

Matematik 40 3 1 2,75 7 3,47 4,61 7,99

Toplam: 280 107 42 96,50 34 86,41 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADDEedabcDdeabEC DCBAaBDCAa cABeCbEECd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 aDCACcEbB dBa  DABc C DBEAaEACEeDADeCBe       

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik   aCCB                                  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA SAMET TURAN 94386 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,810 191,150 7 32 56 56 826

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
195,723 221,450 4 21 183 183 1499

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
236,443 216,890 6 26 102 102 945

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 8 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 8 5 6,75 23

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,06 4,53 2,06

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 8,78 8,17 3,12

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,09 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,91 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 20,84 19,47 7,70

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 2,94 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,53 0,70 1,61

Matematik 40 3 8 1,00 3 3,47 4,61 7,99

Toplam: 280 82 41 71,75 26 86,41 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADDEAeEbDDdcBCc EDdB e eaAE eda CbEECc

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik E  a de      b  E     D  be  c   e      

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZ 12254 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,438 191,150 8 41 100 100 1292

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
175,983 221,450 7 38 229 229 2202

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
213,993 216,890 8 37 146 146 1435

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 8 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 7 1 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,06 4,53 2,06

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 8,78 8,17 3,12

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,09 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,91 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 20,84 19,47 7,70

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 2,94 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,53 0,70 1,61

Matematik 40 2 3 1,25 3 3,47 4,61 7,99

Toplam: 280 61 27 54,25 19 86,41 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aCDDEACbCcaCeDE CBaB    a b AD d cEC d E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik  Cb  eCc                                

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN GÖKÇE 12265 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
270,925 191,150 5 12 13 13 230

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
183,738 221,450 5 25 202 202 1840

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
237,973 216,890 4 24 99 99 914

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 8 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 4 5 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,06 4,53 2,06

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 8,78 8,17 3,12

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,09 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,91 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 20,84 19,47 7,70

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 3,50 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 3,69 2,76 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,09 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 2,41 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,78 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 21 8 19,00 48 13,47 8,07 4,84

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 2,94 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,53 0,70 1,61

Matematik 40 2 4 1,00 3 3,47 4,61 7,99

Toplam: 280 96 43 85,25 30 86,41 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDEcCabDDCABCEC aaBd  c AE c d CCEECa

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 BDCA DEb   aD   dBaeCEDBEAa AC B ADeCB e      

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik Ee a B e            e                   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 1 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER TEFÇİ 12276 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,185 191,150 6 24 33 33 470

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
219,878 221,450 2 9 131 131 1084

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
278,438 216,890 2 9 37 37 353

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 8 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 8 5 6,75 23

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,06 4,53 2,06

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 8,78 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,09 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,91 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 20,84 19,47 7,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 3,50 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,69 2,76 1,36

Felsefe 6 1 0 1,00 17 2,09 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 2,41 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,78 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 3 0 3,00 8 13,47 8,07 4,84

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 2,94 3,91 6,38

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 0,53 0,70 1,61

Matematik 40 9 3 8,25 21 3,47 4,61 7,99

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,12 0,09 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,56

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,12 0,07 6,10

Toplam: 280 98 30 90,50 32 86,41 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CdADDEACECDbC cCECEDaBeC   AE eAa CbEECd

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2                          A   CE               

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik E BeCB    A  a         D        c   C CB

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri    C                                    

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEN KUTLU 12181 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
275,798 191,150 4 11 12 12 199

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
179,902 221,450 6 33 217 217 2002

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
234,387 216,890 7 28 107 107 987

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 8 49 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,64 59

Tarih-1 5 3 2 2,41 48

Coğrafya-1 5 3 1 2,18 44

Felsefe 5 4 1 3,91 78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 4 12,40 62

Matematik-1 30 7 3 5,83 19

Geometri 10 1 0 1,02 10

TYT Matematik 40 8 4 6,84 17

Fizik 7 0 1 0,22 3

Kimya 7 1 1 0,43 6

Biyoloji 6 0 1 0,27 5

TYT Fen 20 2 2 0,92 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,06 4,53 2,06

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 8,78 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,09 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,91 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 20,84 19,47 7,70

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 3,50 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 3,69 2,76 1,36

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,09 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 2,41 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,78 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 24 11 21,25 53 13,47 8,07 4,84

Toplam: 280 96 41 85,55 31 86,41 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDEbCbCDD b CEC DaB C eCAE ada abEECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 BDCbd   ebddDCBDABE bcDBEeDcACEBDADAdB C      

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0
Birey ve Toplum 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YÖNEYER 710 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,873 191,150 2 39 92 92 1238

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
177,868 221,450 2 37 224 224 2098

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
213,718 216,890 2 39 148 148 1445

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 2 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 5 5 3,75 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,12 4,53 2,06

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 5,12 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,75 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 16,50 19,47 7,70

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 0,75 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,70 1,61

Matematik 40 1 3 0,25 1 0,75 4,61 7,99

Toplam: 280 65 34 56,50 20 60,40 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 dCDDEeCebc aebc C CB D AD ECAe d dECbCdE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik  Cb  c                a                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 712 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,031 191,150 1 34 63 63 883

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
183,427 221,450 1 27 205 205 1851

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
231,875 216,890 1 29 112 112 1041

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 2 49 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,64 59

Tarih-1 5 3 2 2,41 48

Coğrafya-1 5 3 1 2,18 44

Felsefe 5 4 1 3,91 78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 4 12,40 62

Matematik-1 30 7 3 5,83 19

Geometri 10 1 0 1,02 10

TYT Matematik 40 8 4 6,84 17

Fizik 7 0 1 0,22 3

Kimya 7 1 1 0,43 6

Biyoloji 6 0 1 0,27 5

TYT Fen 20 2 2 0,92 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,12 4,53 2,06

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 5,12 8,17 3,12

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,75 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 16,50 19,47 7,70

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,38 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 2,76 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 0,38 8,07 4,84

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 0,75 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,70 1,61

Matematik 40 3 7 1,25 3 0,75 4,61 7,99

Toplam: 280 75 42 64,30 23 60,40 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CbADDEAaEC D AcCdCbeaBed  bAEeDAdCCbEEdE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 eD                                            

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik Ee eCB b b  a       c        b          

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MERHAN 12419 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,313 191,150 1 49 211 211 2231

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
179,795 221,450 1 34 218 218 2007

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
175,090 216,890 1 48 235 235 2372

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 1 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 5 5 3,75 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,00 4,53 2,06

Edebiyat 18 5 13 1,75 10 1,75 8,17 3,12

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 19 2,25 6 2,25 19,47 7,70

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 -0,50 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,25 2,76 1,36

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,75 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 6 -0,50 -1 -0,50 8,07 4,84

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 -0,75 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,70 1,61

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,75 4,61 7,99

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,75 0,09 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,56

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,75 0,07 6,10

Toplam: 280 58 49 45,75 16 45,75 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aaAaaEeeEebbbbBddddDCccCce              

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2  c  d               d   E  b d               c

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik b e       c                             

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri bC                                      

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKYOL 12286 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,605 191,150 3 27 39 39 600

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
179,975 221,450 3 32 216 216 2000

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
215,720 216,890 3 36 142 142 1401

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 3 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 9 2 8,50 28

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 5 0 5,00 83 5,25 4,53 2,06

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 6,75 8,17 3,12

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,25 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,92 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 19,17 19,47 7,70

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 3,33 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 7,92 2,76 1,36

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,92 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,92 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,50 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 13 3 12,25 31 17,58 8,07 4,84

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 3,92 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,33 0,70 1,61

Matematik 40 1 2 0,50 1 4,25 4,61 7,99

Toplam: 280 80 41 69,75 25 89,08 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDE CeacEa Da C CB Deec ECdc  CdEabCcE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2  Ba          DDe BdEEC     C   D  C DAC       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik   b    B       d                        

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP TANIŞ 12269 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
310,928 191,150 1 3 3 3 68

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
213,110 221,450 1 10 141 141 1174

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
262,495 216,890 1 15 59 59 520

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 3 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 11 3 10,25 34

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 5,25 4,53 2,06

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 6,75 8,17 3,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,25 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,92 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 14 22,50 56 19,17 19,47 7,70

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 3,33 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 7,92 2,76 1,36

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,92 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 1,92 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,50 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 30 10 27,50 69 17,58 8,07 4,84

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 3,92 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,33 0,70 1,61

Matematik 40 5 2 4,50 11 4,25 4,61 7,99

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,58 0,09 2,32

Kimya 13 4 9 1,75 13 -0,08 -0,01 1,56

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 -0,08 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 11 29 3,75 9 0,42 0,07 6,10

Toplam: 280 129 77 109,75 39 89,08 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEACAbDddAbECCaCBdDecDaEaAbddCAECCCbE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2 eBabAEDaaBACBDDABBCcECdADBACcEBDAECBDeCe      

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik BCE  eb       E       D                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD



Fen Bilimleri dddDdddDbbbBbbbbEeeeeeEEAaaaaAaaCcccCccC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SAVUNMUŞ 12022 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,988 191,150 2 18 21 21 328

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
199,790 221,450 2 19 172 172 1407

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
262,390 216,890 2 16 60 60 523

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 3 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 5,25 4,53 2,06

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 6,75 8,17 3,12

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,25 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,92 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 19,17 19,47 7,70

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 3,33 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 7,92 2,76 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,92 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,92 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,50 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 14 4 13,00 33 17,58 8,07 4,84

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 3,92 3,91 6,38

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,33 0,70 1,61

Matematik 40 8 1 7,75 19 4,25 4,61 7,99

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,58 0,09 2,32

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 -0,08 -0,01 1,56

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,08 -0,01 2,21

Fen Bilimleri 40 6 34 -2,50 -6 0,42 0,07 6,10

Toplam: 280 105 69 87,75 31 89,08 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CaADDEACabDDCbaCECbabB d aCAEeDdBeCCEECa

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2  DCA D De dBeCBDABECCc                        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik E BCC Be    E       D           A       

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri ddDddddddDdDdDDddddddddddddddDdddddddddd

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÇİFTÇİ 12085 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
284,923 191,150 1 6 7 7 155

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
288,050 221,450 1 1 62 62 510

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
378,555 216,890 1 1 1 1 7

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 1 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 7 10 4,50 15

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 16 11 13,25 33

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 4,53 2,06

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 16,75 8,17 3,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,75 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 32,50 19,47 7,70

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,50 1,74 1,07

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 -0,25 2,76 1,36

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,50 1,38 0,73

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,25 1,05 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 1,15 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 40 6 21 0,75 2 0,75 8,07 4,84

Matematik-2 30 20 8 18,00 60 18,00 3,91 6,38

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 7,50 0,70 1,61

Matematik 40 28 10 25,50 64 25,50 4,61 7,99

Toplam: 280 147 60 132,00 47 132,00 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDEACECDDCABCECEDCBAbBaaAEceABdCCEECE

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 e bcCbbD  a eC  e bdd Dd d    cdaAbbCdce      

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik EABCCBBDaaAaECCaE BDDaDD DaaaDCDAABbCDCe

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇATALBAŞ 12086 12Y

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,883 191,150 1 26 35 35 510

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
209,098 221,450 1 12 153 153 1248

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
267,968 216,890 1 12 49 49 457

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 1 49 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 11 6 9,50 32

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 4,53 2,06

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 9,50 8,17 3,12

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,00 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 22,00 55 22,00 19,47 7,70

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 3,00 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,70 1,61

Matematik 40 4 4 3,00 8 3,00 4,61 7,99

Toplam: 280 93 28 86,00 31 86,00 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDDEACACDECbDECCaaBdcd e EdAD aaAEaCCaE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik aCE  cCB       a      e                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BKYN 16007 12Z

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,941 191,150 1 42 103 103 1333

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

SAY
180,607 221,450 1 31 214 214 1982

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

EA
209,635 216,890 1 41 156 156 1535

Puanı Hesaplanan: 49 267 267 2901

Katılımlar: 1 49 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,64 59

Tarih-1 5 3 2 2,41 48

Coğrafya-1 5 3 1 2,18 44

Felsefe 5 4 1 3,91 78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 4 12,40 62

Matematik-1 30 7 3 5,83 19

Geometri 10 1 0 1,02 10

TYT Matematik 40 8 4 6,84 17

Fizik 7 0 1 0,22 3

Kimya 7 1 1 0,43 6

Biyoloji 6 0 1 0,27 5

TYT Fen 20 2 2 0,92 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,50 4,53 2,06

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 4,00 8,17 3,12

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 0,25 2,94 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 3,83 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 12,50 19,47 7,70

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 0,25 3,91 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,70 1,61

Matematik 40 1 3 0,25 1 0,25 4,61 7,99

Toplam: 280 66 37 56,55 20 56,55 78,23 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CdbDDEA   Db  aCECb  a  abdAE aeadCCEECc

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Matematik E  e         a      c                   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme E

10

%20,41

4

%8,16

1

%2,04

4

%8,16

28

%57,14

2

%4,08
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%38,78)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

2

%4,08

3

%6,12

41

%83,67
 

1

%2,04

2

%4,08
 

Doğru (%83,67)

Yanlış (%12,24)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Paragrafın Yorumlanması D

1

%2,04
  

46

%93,88
 

2

%4,08
 

Doğru (%93,88)

Yanlış (%2,04)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

1

%2,04

2

%4,08

1

%2,04

44

%89,80
 

1

%2,04
 

Doğru (%89,80)

Yanlış (%8,16)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Paragrafın Yorumlanması E  

3

%6,12

2

%4,08
 

43

%87,76

1

%2,04
 

Doğru (%87,76)

Yanlış (%10,20)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

32

%65,31

3

%6,12

1

%2,04

3

%6,12

7

%14,29

3

%6,12
 

Doğru (%65,31)

Yanlış (%28,57)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Garip Akımı Şiir Anlayışı C

2

%4,08
 

28

%57,14

3

%6,12

5

%10,20

11

%22,45
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%20,41)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı A

24

%48,98

6

%12,24

6

%12,24

1

%2,04

8

%16,33

4

%8,16
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%42,86)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Şiir Bilgisi Genel Konular C

1

%2,04

15

%30,61

22

%44,90
 

4

%8,16

7

%14,29
 

Doğru (%44,90)

Yanlış (%40,82)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Halk Hikâyesi D

3

%6,12

2

%4,08

9

%18,37

29

%59,18

2

%4,08

4

%8,16
 

Doğru (%59,18)

Yanlış (%32,65)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder
ve özelliklerini bilir. E

11

%22,45

3

%6,12
 

2

%4,08

28

%57,14

5

%10,20
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%32,65)

Boş (%10,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Destan türünün genel özelliklerini belirler. C

5

%10,20

2

%4,08

24

%48,98

7

%14,29
 

11

%22,45
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%28,57)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Tasavvuf şairlerini tanır. A

15

%30,61

11

%22,45

5

%10,20

1

%2,04

9

%18,37

8

%16,33
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%53,06)

Boş (%16,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Divan Şiiri D

1

%2,04

10

%20,41
 

34

%69,39
 

4

%8,16
 

Doğru (%69,39)

Yanlış (%22,45)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. E

4

%8,16

1

%2,04

4

%8,16

2

%4,08

33

%67,35

5

%10,20
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%22,45)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri
tanır. C

3

%6,12

1

%2,04

32

%65,31

3

%6,12
 

10

%20,41
 

Doğru (%65,31)

Yanlış (%14,29)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16

1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser
veren roman yazarlarını tanır. C

1

%2,04

2

%4,08

41

%83,67

1

%2,04
 

4

%8,16
 

Doğru (%83,67)

Yanlış (%8,16)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. B

8

%16,33

16

%32,65

4

%8,16

3

%6,12

1

%2,04

17

%34,69
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%32,65)

Boş (%34,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel
özelliklerini kavrar. C

10

%20,41

3

%6,12

19

%38,78

5

%10,20
 

12

%24,49
 

Doğru (%38,78)

Yanlış (%36,73)

Boş (%24,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman B

1

%2,04

43

%87,76

1

%2,04

1

%2,04

1

%2,04

2

%4,08
 

Doğru (%87,76)

Yanlış (%8,16)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının
şairlerini bilir. E  

6

%12,24

3

%6,12

6

%12,24

15

%30,61

19

%38,78
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%30,61)

Boş (%38,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. D

3

%6,12

1

%2,04

3

%6,12

34

%69,39

1

%2,04

7

%14,29
 

Doğru (%69,39)

Yanlış (%16,33)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve
bu anlayışla eser veren yazarları bilir. C

2

%4,08

2

%4,08

11

%22,45

6

%12,24

4

%8,16

24

%48,98
 

Doğru (%22,45)

Yanlış (%28,57)

Boş (%48,98)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını
bilir. A

14

%28,57

2

%4,08

4

%8,16

2

%4,08

7

%14,29

20

%40,82
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%30,61)

Boş (%40,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 İnsanlığın Hafızası Tarih D

6

%12,24

5

%10,20

7

%14,29

10

%20,41

17

%34,69

4

%8,16
 

Doğru (%20,41)

Yanlış (%71,43)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 İlk Türk Devletleri ve Komşuları B

9

%18,37

10

%20,41

3

%6,12

1

%2,04
 

26

%53,06
 

Doğru (%20,41)

Yanlış (%26,53)

Boş (%53,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Türklerin İslamiyet’i Kabulü E

2

%4,08

4

%8,16

2

%4,08

3

%6,12

36

%73,47

2

%4,08
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%22,45)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27 Haçlılar Karşısında Türkler C

5

%10,20

6

%12,24

18

%36,73

4

%8,16

3

%6,12

13

%26,53
 

Doğru (%36,73)

Yanlış (%36,73)

Boş (%26,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Fetih ve Fatih A

39

%79,59

1

%2,04

1

%2,04

5

%10,20
 

3

%6,12
 

Doğru (%79,59)

Yanlış (%14,29)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri D

8

%16,33

7

%14,29

3

%6,12

21

%42,86

8

%16,33

2

%4,08
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%53,06)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Mustafa Kemal’in Hayatı A

2

%4,08

1

%2,04

3

%6,12

5

%10,20

4

%8,16

34

%69,39
 

Doğru (%4,08)

Yanlış (%26,53)

Boş (%69,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık B

11

%22,45

16

%32,65

1

%2,04

16

%32,65
 

5

%10,20
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%57,14)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Millî Mücadele'de Cepheler C

2

%4,08
 

15

%30,61

9

%18,37

6

%12,24

17

%34,69
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%34,69)

Boş (%34,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler A

23

%46,94
 

1

%2,04

11

%22,45

3

%6,12

11

%22,45
 

Doğru (%46,94)

Yanlış (%30,61)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve
etkilerini açıklar. E   

1

%2,04
 

47

%95,92

1

%2,04
 

Doğru (%95,92)

Yanlış (%2,04)

Boş (%2,04)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35

Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı
senaryolar oluşturur. C

12

%24,49

1

%2,04

31

%63,27

1

%2,04
 

4

%8,16
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%28,57)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik özelliklerini karşılaştırır. C

2

%4,08

22

%44,90

18

%36,73

3

%6,12
 

4

%8,16
 

Doğru (%36,73)

Yanlış (%55,10)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39

Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel,
kültürel ve ekonomik etkileri açısından
değerlendirir.

C   
45

%91,84

3

%6,12
 

1

%2,04
 

Doğru (%91,84)

Yanlış (%6,12)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini
açıklar. E

3

%6,12

4

%8,16

6

%12,24

7

%14,29

16

%32,65

13

%26,53
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%40,82)

Boş (%26,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre
sınıflandırır. E   

1

%2,04
 

47

%95,92

1

%2,04
 

Doğru (%95,92)

Yanlış (%2,04)

Boş (%2,04)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları C

1

%3,70

2

%7,41

9

%33,33
 

2

%7,41

13

%48,15
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%18,52)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Boylardan Devlete B

2

%7,41

17

%62,96
  

3

%11,11

5

%18,52
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%18,52)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 İlk Türk Devletleri ve Komşuları D

4

%14,81
 

3

%11,11

14

%51,85

1

%3,70

5

%18,52
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%29,63)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Emeviler C

2

%7,41

2

%7,41

5

%18,52

2

%7,41

1

%3,70

15

%55,56
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%25,93)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Oğuzların İslamiyet’i Kabulü A

16

%59,26

1

%3,70

1

%3,70

1

%3,70
 

8

%29,63
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%11,11)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Balkan Fetihleri E

2

%7,41

1

%3,70

1

%3,70
 

9

%33,33

14

%51,85
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%14,81)

Boş (%51,85)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 İhtilaller Çağı D

1

%3,70

1

%3,70

2

%7,41

11

%40,74

1

%3,70

11

%40,74
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%18,52)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık B

4

%14,81

4

%14,81

2

%7,41

5

%18,52
 

12

%44,44
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%40,74)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Millî Mücadele'de Cepheler D

1

%3,70

7

%25,93

1

%3,70

8

%29,63

1

%3,70

9

%33,33
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%37,04)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B

1

%3,70

8

%29,63
 

3

%11,11

3

%11,11

12

%44,44
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%25,93)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
(1923-1938) A

2

%7,41

1

%3,70

2

%7,41

2

%7,41
 

20

%74,07
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%18,52)

Boş (%74,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini
açıklar. C   

11

%40,74
 

1

%3,70

15

%55,56
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%3,70)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve
etkilerini açıklar. B

1

%3,70

11

%40,74

1

%3,70

4

%14,81
 

10

%37,04
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%22,22)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim
süreçleri üzerindeki etkisi açısından
değerlendirir.

D
1

%3,70
  

14

%51,85

5

%18,52

7

%25,93
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%22,22)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini
açıklar. D  

1

%3,70

2

%7,41

15

%55,56
 

9

%33,33
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%11,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim
sürecini açıklar. A

13

%48,15
 

1

%3,70

3

%11,11

4

%14,81

6

%22,22
 

Doğru (%48,15)

Yanlış (%29,63)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18

Türkiye'nin turizm potansiyelini ve
varlıklarını açıklar. B

2

%7,41

14

%51,85

2

%7,41
  

9

%33,33
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%14,81)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel
ekonomideki yerleri açısından analiz eder. B  

19

%70,37
   

8

%29,63
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%0,00)

Boş (%29,63)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel
etkilerini değerlendirir. C

2

%7,41
 

5

%18,52

2

%7,41

5

%18,52

13

%48,15
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%33,33)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları
çevre üzerindeki etkileri açısından
değerlendirir.

E
2

%7,41

1

%3,70

4

%14,81

1

%3,70

12

%44,44

7

%25,93
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%29,63)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki
alanları açısından değerlendirir. E  

1

%3,70

2

%7,41
 

14

%51,85

10

%37,04
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%11,11)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21

Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre
üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. C  

2

%7,41

20

%74,07

2

%7,41
 

3

%11,11
 

Doğru (%74,07)

Yanlış (%14,81)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Felsefenin anlamını açıklar. E    

1

%3,70

15

%55,56

11

%40,74
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%3,70)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

9

%33,33

2

%7,41

1

%3,70

1

%3,70

1

%3,70

13

%48,15
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%18,52)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. D

1

%3,70

1

%3,70

1

%3,70

12

%44,44
 

12

%44,44
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%11,11)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Psikolojinin alt dallarını bilir. B  

12

%44,44

1

%3,70

1

%3,70

1

%3,70

12

%44,44
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%11,11)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini
kavrar. A

15

%55,56
    

12

%44,44
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%0,00)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. C   

16

%59,26

1

%3,70
 

10

%37,04
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%3,70)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde
olduğunu fark eder. D

7

%25,93
 

4

%14,81

3

%11,11
 

13

%48,15
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%40,74)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Birey ve Toplum E

2

%7,41

1

%3,70

2

%7,41

1

%3,70

8

%29,63

13

%48,15
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%22,22)

Boş (%48,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Toplumsal değişme olgusunu kavrar. B  

6

%22,22
 

4

%14,81

1

%3,70

16

%59,26
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%18,52)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33

Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi
değerlendirir. D

1

%3,70
  

13

%48,15
 

13

%48,15
 

Doğru (%48,15)

Yanlış (%3,70)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34

Kavramı, içlem ve kaplama göre
değerlendirir. A

15

%55,56
 

3

%11,11
  

9

%33,33
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%11,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31

Sembolik mantığın, klasik mantığın
sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. E   

1

%3,70

1

%3,70

5

%18,52

20

%74,07
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%7,41)

Boş (%74,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları
sınıflandırır. C   

14

%51,85

5

%18,52
 

8

%29,63
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%18,52)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya
özen gösterir. B  

16

%59,26
 

2

%7,41
 

9

%33,33
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%7,41)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları
yorumlar. D  

1

%3,70
 

17

%62,96
 

9

%33,33
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%3,70)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini
özetler. A

7

%25,93

1

%3,70
  

8

%29,63

11

%40,74
 

Doğru (%25,93)

Yanlış (%33,33)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Anadolu'da İslam C   

7

%25,93

4

%14,81

2

%7,41

14

%51,85
 

Doğru (%25,93)

Yanlış (%22,22)

Boş (%51,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39

Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi
yorumları tanır. D   

1

%3,70

2

%7,41

3

%11,11

21

%77,78
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%14,81)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-42

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. B      

27

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-41

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. E      

27

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-45

Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle
bilir. D      

27

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan
yöntemleri tanır. A   

1

%3,70
  

26

%96,30
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,70)

Boş (%96,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-43

Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki
etkilerini değerlendirir. B      

27

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44

Sembolik mantığın, klasik mantığın
sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. C      

27

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. B

6

%14,29

15

%35,71
 

4

%9,52

1

%2,38

16

%38,10
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%26,19)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. C

9

%21,43
 

20

%47,62
 

7

%16,67

6

%14,29
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%38,10)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. E  

8

%19,05

1

%2,38

1

%2,38

25

%59,52

7

%16,67
 

Doğru (%59,52)

Yanlış (%23,81)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. A

6

%14,29
 

1

%2,38

1

%2,38

4

%9,52

30

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. B  

12

%28,57
  

2

%4,76

28

%66,67
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%4,76)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. D

2

%4,76

3

%7,14

3

%7,14

6

%14,29

8

%19,05

20

%47,62
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%38,10)

Boş (%47,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. C

1

%2,38

3

%7,14

18

%42,86
  

20

%47,62
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%9,52)

Boş (%47,62)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. B

1

%2,38

22

%52,38

1

%2,38

2

%4,76
 

16

%38,10
 

Doğru (%52,38)

Yanlış (%9,52)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini
kullanarak problem çözer. E

1

%2,38

1

%2,38

1

%2,38
 

3

%7,14

36

%85,71
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%7,14)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade
edildiğini açıklar. E

1

%2,38
   

6

%14,29

35

%83,33
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%2,38)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. E

1

%2,38
  

1

%2,38

1

%2,38

39

%92,86
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%4,76)

Boş (%92,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. A

9

%21,43

1

%2,38

1

%2,38
  

31

%73,81
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%4,76)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu
ilişkilendirerek problemler çözer. C

1

%2,38
 

4

%9,52

1

%2,38

1

%2,38

35

%83,33
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%7,14)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16

Üstel, logaritmik denklemlerin ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D

2

%4,76

1

%2,38
 

4

%9,52
 

35

%83,33
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%7,14)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini
kullanarak işlemler yapar. E

1

%2,38
  

2

%4,76

16

%38,10

23

%54,76
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%7,14)

Boş (%54,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak
problemler çözer.

C
11

%26,19

3

%7,14

2

%4,76

2

%4,76
 

24

%57,14
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%38,10)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. B  

6

%14,29
 

1

%2,38

1

%2,38

34

%80,95
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%4,76)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

Limit ile ilgili özellikleri belirterek
uygulamalar yapar. D    

5

%11,90
 

37

%88,10
 

Doğru (%11,90)

Yanlış (%0,00)

Boş (%88,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini
açıklar. E    

1

%2,38

14

%33,33

27

%64,29
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%2,38)

Boş (%64,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait
kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev
hesabı yapar.

C  
1

%2,38
  

1

%2,38

40

%95,24
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,76)

Boş (%95,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu
aralıkları türev yardımıyla belirler. D  

4

%9,52
 

7

%16,67
 

31

%73,81
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%9,52)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu
aralıkları türev yardımıyla belirler. D

5

%11,90

1

%2,38

1

%2,38

3

%7,14
 

32

%76,19
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%16,67)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Maksimum ve minimum problemlerini türev
yardımıyla çözer. D

1

%2,38

1

%2,38

6

%14,29

11

%26,19

5

%11,90

18

%42,86
 

Doğru (%26,19)

Yanlış (%30,95)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Bir fonksiyonun belirsiz integralini
açıklayarak integral alma kurallarını
oluşturur.

B
1

%2,38
    

41

%97,62
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,38)

Boş (%97,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28

Belirli integralin özelliklerini kullanarak
işlemler yapar. E

1

%2,38
    

41

%97,62
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,38)

Boş (%97,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27

Belirli integralin özelliklerini kullanarak
işlemler yapar. D

1

%2,38
  

1

%2,38

1

%2,38

39

%92,86
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%4,76)

Boş (%92,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında
kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann
toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.

B      

42

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler
yapar. D  

1

%2,38

2

%4,76

10

%23,81
 

29

%69,05
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%7,14)

Boş (%69,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. D

1

%2,38

6

%14,29

2

%4,76

2

%4,76
 

31

%73,81
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%21,43)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C

3

%7,14
 

1

%2,38
  

38

%90,48
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%7,14)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Doğrunun Analitik İncelenmesi D    

3

%7,14
 

39

%92,86
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Doğrunun Analitik İncelenmesi C   

4

%9,52

1

%2,38
 

37

%88,10
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%2,38)

Boş (%88,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Doğrunun Analitik İncelenmesi A

6

%14,29
   

1

%2,38

35

%83,33
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%2,38)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Dönüşüm Geometrisi A

8

%19,05

1

%2,38

1

%2,38
  

32

%76,19
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%4,76)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çemberde Açı A

1

%2,38

1

%2,38

1

%2,38
 

1

%2,38

38

%90,48
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%7,14)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Çemberde Uzunluk B

2

%4,76

4

%9,52

1

%2,38

1

%2,38
 

34

%80,95
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%9,52)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Dairede Çevre ve Alan C  

2

%4,76

4

%9,52
  

36

%85,71
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%4,76)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Çemberin Analitik İncelenmesi B

1

%2,38

4

%9,52

1

%2,38
 

2

%4,76

34

%80,95
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%9,52)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Silindir C

1

%2,38

1

%2,38

2

%4,76

2

%4,76
 

36

%85,71
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%9,52)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Silindir D

1

%2,38

1

%2,38
 

4

%9,52
 

36

%85,71
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%4,76)

Boş (%85,71)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Tork ve Denge C   

1

%16,67

3

%50,00
 

2

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Kütle Merkezi E  

1

%16,67
 

2

%33,33
 

3

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Bağıl Hareket C   

1

%16,67

2

%33,33
 

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç D    

2

%33,33
 

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Düzgün Çembersel Hareket E    

2

%33,33
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Elektromanyetik İndüksiyon B    

2

%33,33
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve
Evrenin Oluşumu E    

2

%33,33

1

%16,67

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Işık Dalgalarında Girişim D    

2

%33,33
 

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Fotoelektrik A  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Radyoaktivite C  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Atom Teorileri D  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Manyetik Kuvvet B  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Elektriksel Potansiyel ve Enerji D  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Çizgisel Momentumun Korunumu A  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri E  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Gazlarda Kinetik Teori D  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Derişim Birimleri E    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Oluşum Entalpisi C    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Tepkime Hızları B    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Dengeyi Etkileyen Faktörler B    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH B    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Çözünme-Çökelme Dengeleri A    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Elektrot Potansiyelleri E    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Elektroliz ve Korozyon E    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Hibritleşme-Molekül Geometrileri A

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Hidrokarbonlar / Alkinler E

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ
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49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Alkoller E

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Pankreas E

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Kulak B

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 İskelet Kaslarının Çalışması A

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Soluk Alıp Verme D

2

%33,33
  

1

%16,67

1

%16,67

2

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 İnsanda Embriyonik Gelişim B

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Popülasyon Dağılımı C   

2

%33,33

1

%16,67
 

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Genetik Şifre ve Protein Sentezi E   

1

%16,67

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji B

1

%16,67
 

1

%16,67

1

%16,67

1

%16,67

2

%33,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Fotosentez Reaksiyonları E   

1

%16,67

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Oksijenli Solunum C   

1

%16,67

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Bitkisel Organlar A   

1

%16,67

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Dişi Üreme Sistemi B   

1

%16,67

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Canlılar ve Çevre C  

1

%16,67

1

%16,67

1

%16,67
 

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)
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