
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 30 6 28,50 19 1 18,75 35 3 34,25 15 4 14,00 39 1 38,75 38 2 37,50 176 17 171,75 210,265 8 848 459,200 1 1 340,730 3 42

2 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 37 3 36,25 18 1 17,75 33 2 32,50 18 1 17,75 36 3 35,25 34 6 32,50 176 16 172,00 220,240 6 697 444,943 2 13 341,325 2 41

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 4 34,00 18 2 17,50 36 1 35,75 13 3 12,25 37 1 36,75 33 4 32,00 172 15 168,25 214,693 7 758 443,910 3 14 339,758 4 44

4 6810 ENES SARGIN 12A 33 7 31,25 15 5 13,75 24 3 23,25 13 6 11,50 16 2 15,50 6 1 5,75 35 5 33,75 35 5 33,75 177 34 168,50 256,280 1 331 415,883 4 35 356,438 1 25

5 12020 DİLA NUR CAN 12B 36 2 35,50 15 3 14,25 28 0 28,00 16 3 15,25 32 3 31,25 31 6 29,50 158 17 153,75 206,978 10 902 412,040 5 44 316,493 7 116

6 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 17 3 16,25 26 8 24,00 16 4 15,00 34 3 33,25 31 9 28,75 160 31 152,25 203,755 12 958 411,500 6 46 318,720 6 108

7 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12 36 4 35,00 17 3 16,25 31 7 29,25 12 7 10,25 38 2 37,50 27 13 23,75 161 36 152,00 204,298 11 948 410,260 7 49 331,098 5 65

8 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 35 5 33,75 18 2 17,50 32 2 31,50 8 4 7,00 32 5 30,75 31 5 29,75 156 23 150,25 203,148 13 969 407,503 8 51 311,143 8 135

9 12126 ULAŞ KUKUL 12A 29 10 26,50 17 3 16,25 26 9 23,75 11 7 9,25 33 4 32,00 33 7 31,25 149 40 139,00 187,013 29 1332 399,205 9 65 297,923 14 201

10 12073 EREN DAĞDELEN 12A 29 5 27,75 13 3 12,25 24 5 22,75 14 5 12,75 1 0 1,00 35 2 34,50 29 6 27,50 145 26 138,50 189,500 25 1262 395,193 10 75 304,540 11 168

11 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 31 1 30,75 15 3 14,25 18 3 17,25 14 3 13,25 29 7 27,25 35 5 33,75 142 22 136,50 186,545 30 1347 390,793 11 86 284,240 17 295

12 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 31 9 28,75 16 4 15,00 25 7 23,25 14 6 12,50 33 7 31,25 29 11 26,25 148 44 137,00 191,358 22 1224 386,393 12 93 300,333 12 190

13 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 17 2 16,50 25 6 23,50 14 6 12,50 32 4 31,00 26 11 23,25 147 36 138,00 196,248 17 1112 382,598 13 103 304,698 10 166

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 12 5 10,75 23 5 21,75 14 5 12,75 26 6 24,50 29 9 26,75 141 33 132,75 193,345 19 1176 371,683 14 128 283,635 18 301

15 12024 ZEYNEP POLAT 12A 38 2 37,50 16 3 15,25 26 5 24,75 10 9 7,75 4 0 4,00 28 5 26,75 25 11 22,25 147 35 138,25 209,778 9 857 369,210 15 132 306,913 9 152

16 12163 İDİL ONAT 12D 37 3 36,25 16 4 15,00 29 4 28,00 15 5 13,75 7 1 6,75 25 12 22,00 25 14 21,50 154 43 143,25 226,558 5 626 364,083 16 150 290,725 15 237

17 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 8 29,00 17 3 16,25 23 2 22,50 13 6 11,50 29 5 27,75 25 14 21,50 138 38 128,50 191,040 23 1235 363,450 17 153 290,275 16 242

18 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 16 4 15,00 16 7 14,25 14 6 12,50 28 4 27,00 27 7 25,25 133 36 124,00 182,150 36 1481 363,385 18 154 279,000 20 349

19 12383 MERT AKALIN 12 28 7 26,25 13 4 12,00 18 8 16,00 14 3 13,25 29 8 27,00 26 7 24,25 128 37 118,75 177,330 43 1628 354,148 19 183 274,010 23 395

20 12216 AYLİN BORA 12 36 4 35,00 15 2 14,50 20 3 19,25 12 8 10,00 23 7 21,25 27 11 24,25 133 35 124,25 190,135 24 1252 352,120 20 187 271,280 26 423

21 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 31 8 29,00 15 3 14,25 29 6 27,50 12 7 10,25 31 4 30,00 17 9 14,75 135 37 125,75 193,093 20 1183 351,845 21 190 298,653 13 196

22 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 28 12 25,00 16 4 15,00 30 7 28,25 12 8 10,00 3 0 3,00 22 4 21,00 27 9 24,75 138 44 127,00 198,925 14 1044 351,215 22 194 279,655 19 340

23 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 34 4 33,00 15 2 14,50 21 6 19,50 9 8 7,00 25 6 23,50 23 11 20,25 127 37 117,75 184,600 31 1419 337,925 23 241 271,810 24 415

24 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 6 32,50 17 2 16,50 14 4 13,00 13 6 11,50 25 6 23,50 21 14 17,50 124 38 114,50 184,080 32 1431 332,230 24 274 271,270 27 424

25 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 34 6 32,50 17 3 16,25 21 5 19,75 13 7 11,25 25 9 22,75 19 17 14,75 129 47 117,25 191,453 21 1222 330,265 25 289 276,808 21 369

26 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 16 3 15,25 8 7 6,25 23 5 21,75 21 8 19,00 119 32 111,00 180,068 40 1549 327,850 26 303 262,263 31 525

27 12116 ONUR AVA 12 30 9 27,75 17 3 16,25 19 6 17,50 13 5 11,75 20 6 18,50 23 12 20,00 122 41 111,75 184,025 33 1433 326,008 27 308 257,305 33 584

28 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 23 7 21,25 26 7 24,25 112 36 102,33 164,756 52 2014 324,897 28 312 245,024 39 798

29 12427 BERAT CİVELEK 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 24 7 22,25 25 9 22,75 112 38 101,83 164,756 52 2014 324,242 29 316 247,804 36 734

30 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12 27 12 24,00 16 3 15,25 22 3 21,25 14 6 12,50 22 4 21,00 18 10 15,50 119 38 109,50 183,925 34 1436 320,150 30 337 264,145 29 501
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

31 12219 EMİR TÜRKMEN 12 31 9 28,75 18 2 17,50 27 7 25,25 12 8 10,00 1 0 1,00 21 11 18,25 18 15 14,25 128 52 115,00 196,503 16 1106 318,758 31 345 266,608 28 474

32 12096 NAZMİ 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 19 5 17,75 27 8 25,00 109 35 99,58 164,756 52 2014 315,942 32 358 235,294 44 966

33 12095 S ALP ŞAHİ N 12A 33 6 31,50 17 2 16,50 18 3 17,25 13 4 12,00 24 8 22,00 15 14 11,50 120 37 110,75 188,560 27 1290 315,050 33 362 271,730 25 416

34 12165 ARDA BULDU 12A 32 6 30,50 16 2 15,50 15 4 14,00 13 5 11,75 23 9 20,75 19 16 15,00 118 42 107,50 182,118 37 1484 313,775 34 368 261,593 32 533

35 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 29 10 26,50 14 6 12,50 22 4 21,00 11 7 9,25 29 7 27,25 12 12 9,00 117 46 105,50 179,343 41 1573 312,855 35 372 276,788 22 370

36 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 29 11 26,25 17 3 16,25 23 3 22,25 10 10 7,50 20 7 18,25 17 8 15,00 116 42 105,50 182,878 35 1461 308,963 36 391 255,423 34 617

37 12186 ARDA ÇOLAK 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 17 3 16,25 24 3 23,25 104 28 96,33 164,756 52 2014 307,202 37 403 231,124 47 1053

38 12011 SELEMENUR ADIYAMAN 12 36 3 35,25 16 3 15,25 16 4 15,00 13 6 11,50 10 6 8,50 19 7 17,25 110 29 102,75 188,073 28 1303 295,183 38 474 233,703 46 1004

39 12141 EMİR NİŞLİ 12M 33 6 31,50 14 3 13,25 15 6 13,50 9 7 7,25 20 7 18,25 16 14 12,50 107 43 96,25 174,648 46 1742 294,105 39 479 246,923 38 758

40 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 23 7 21,25 15 10 12,50 101 39 90,58 164,756 52 2014 291,687 40 487 245,024 39 798

41 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 35 5 33,75 15 2 14,50 14 7 12,25 13 7 11,25 14 8 12,00 18 14 14,50 109 43 98,25 181,950 38 1491 287,268 41 515 237,100 43 928

42 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 37 2 36,50 18 1 17,75 22 3 21,25 11 9 8,75 12 7 10,25 13 14 9,50 113 36 104,00 196,538 15 1104 285,830 42 527 247,323 37 746

43 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 33 3 32,25 16 4 15,00 14 1 13,75 6 4 5,00 15 5 13,75 14 4 13,00 98 21 92,75 175,178 45 1725 281,858 43 549 234,963 45 973

44 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 35 5 33,75 14 3 13,25 19 3 18,25 8 10 5,50 16 4 15,00 11 6 9,50 103 31 95,25 180,713 39 1528 280,278 44 559 244,163 41 812

45 12069 IRMAK ÖZEL 12A 28 12 25,00 12 8 10,00 21 4 20,00 10 6 8,50 2 0 2,00 15 3 14,25 14 12 11,00 102 45 90,75 178,545 42 1596 275,015 45 592 239,820 42 877

46 16008 KADİR BAYKAL 12 19 11 16,25 12 6 10,50 22 5 20,75 8 5 6,75 11 3 10,25 1 0 1,00 18 3 17,25 12 6 10,50 103 39 93,25 195,975 18 1117 270,273 46 634 263,110 30 514

47 12151 AYBERK ŞAM 12 21 9 18,75 17 2 16,50 23 11 20,25 6 12 3,00 16 20 11,00 18 14 14,50 101 68 84,00 166,983 50 1967 270,188 47 637 218,823 52 1329

48 12164 KERİME KAHRAMAN 12 32 8 30,00 14 2 13,50 6 5 4,75 9 8 7,00 11 6 9,50 18 7 16,25 90 36 81,00 162,625 62 2072 265,605 48 678 210,165 53 1520

49 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 26 10 23,50 12 7 10,25 19 10 16,50 7 9 4,75 16 5 14,75 12 10 9,50 92 51 79,25 162,633 61 2071 262,480 49 700 224,758 49 1188

50 12131 İSMAİL ATICI 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 8 2 7,50 17 7 15,25 88 31 79,58 164,756 52 2014 261,467 50 705 206,799 56 1595

51 12083 ARDA AŞICI 12 25 14 21,50 15 4 14,00 14 6 12,50 9 6 7,50 9 3 8,25 14 3 13,25 16 4 15,00 11 19 6,25 113 59 98,25 227,388 4 612 256,190 51 748 252,118 35 662

52 12371 BERİL GÖKHAN 12 34 2 33,50 15 2 14,50 14 7 12,25 8 5 6,75 10 9 7,75 11 13 7,75 92 38 82,50 176,313 44 1676 253,080 52 775 219,458 51 1316

53 16002 DOĞA ÖZ 12A 29 4 28,00 15 2 14,50 14 4 13,00 4 6 2,50 9 5 7,75 14 7 12,25 85 28 78,00 165,925 51 1985 253,035 53 776 208,710 55 1555

54 12234 ENES SE EK 12A 26 9 23,75 13 6 11,50 9 4 8,00 7 4 6,00 12 8 10,00 16 12 13,00 83 43 72,25 155,848 65 2218 251,813 54 786 204,538 58 1661

55 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 24 12 21,00 15 4 14,00 11 2 10,50 6 9 3,75 19 8 17,00 10 20 5,00 85 55 71,25 155,963 64 2215 250,140 55 800 224,113 50 1206

56 12223 ESMA NAZ KURT 12 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 7 13 3,75 16 14 12,50 86 49 73,08 164,756 52 2014 243,702 56 853 196,374 63 1845

57 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 26 9 23,75 17 2 16,50 3 1 2,75 7 12 4,00 8 4 7,00 16 8 14,00 77 36 68,00 153,173 70 2279 243,108 57 857 193,433 66 1916

58 12368 GUL 12 26 12 23,00 9 5 7,75 12 3 11,25 7 7 5,25 13 2 12,50 12 14 8,50 79 43 68,25 153,518 68 2263 241,790 58 870 209,078 54 1550

59 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 25 13 21,75 15 4 14,00 7 3 6,25 10 7 8,25 7 5 5,75 12 2 11,50 76 34 67,50 157,150 63 2189 239,293 59 890 194,065 65 1896

60 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 25 12 22,00 13 5 11,75 9 9 6,75 9 10 6,50 9 3 8,25 14 10 11,50 79 49 66,75 153,285 69 2271 238,995 60 896 197,020 62 1825
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

61 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 28 10 25,50 15 4 14,00 10 6 8,50 11 5 9,75 2 1 1,75 6 4 5,00 9 13 5,75 81 43 70,25 171,278 47 1833 228,630 61 986 206,603 57 1599

62 12295 EMREHAN KORÜK 12 28 9 25,75 15 3 14,25 17 7 15,25 7 8 5,00 7 13 3,75 10 15 6,25 84 55 70,25 168,718 48 1929 227,793 62 993 200,473 61 1751

63 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 9 25,75 14 5 12,75 16 11 13,25 7 9 4,75 9 12 6,00 7 7 5,25 81 53 67,75 164,290 60 2038 227,078 63 999 202,150 59 1715

64 0 ZEYNEP ŞE   20 17 15,75 16 4 15,00 8 5 6,75 11 12 8,00 15 15 11,25 70 53 56,75 142,390 78 2649 226,593 64 1005 185,050 71 2113

65 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 26 11 23,25 16 2 15,50 7 2 6,50 4 6 2,50 5 4 4,00 11 9 8,75 69 34 60,50 154,068 67 2251 220,583 65 1076 186,018 70 2086

66 12268 CEREN MALTA 12A 24 14 20,50 14 5 12,75 13 4 12,00 4 10 1,50 6 6 4,50 9 12 6,00 70 51 57,25 153,015 71 2283 213,940 66 1159 186,315 69 2073

67 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 29 10 26,50 13 4 12,00 9 3 8,25 4 7 2,25 8 4 7,00 5 11 2,25 68 39 58,25 155,378 66 2228 212,785 67 1179 195,718 64 1859

68 12077 MERYEM YENAL 12A 25 13 21,75 10 7 8,25 10 4 9,00 6 9 3,75 7 2 6,50 7 9 4,75 65 44 54,00 148,255 74 2400 210,298 68 1222 186,955 68 2059

69 12380 FATİH ERGÜL 12 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 13 3 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 4 4 3,00 92 34 82,83 229,066 3 594 209,587 69 1232 229,056 48 1092

70 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 23 13 19,75 14 3 13,25 3 3 2,25 1 4 0,00 6 2 5,50 10 7 8,25 57 32 49,00 139,468 80 2714 208,463 70 1257 175,088 76 2373

71 12326 BELİNAY BARLIK 12A 24 13 20,75 13 7 11,25 10 6 8,50 3 11 0,25 6 8 4,00 11 18 6,50 67 63 51,25 145,910 77 2442 207,338 71 1284 177,580 72 2312

72 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 26 10 23,50 14 3 13,25 7 2 6,50 3 7 1,25 5 11 2,25 9 12 6,00 64 45 52,75 150,208 72 2356 203,260 72 1343 177,163 73 2321

73 16005 NUR SUNKUR   28 8 26,00 16 2 15,50 14 7 12,25 8 9 5,75 66 26 59,50 167,828 49 1948 199,355 73 1416 189,128 67 2006

74 12327 NİMET AKAY 12 24 13 20,75 13 6 11,50 8 4 7,00 5 10 2,50 1 4 0,00 10 11 7,25 61 48 49,00 147,113 75 2416 198,158 74 1440 167,703 80 2518

75 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 20 7 18,25 10 2 9,50 6 3 5,25 2 4 1,00 7 2 6,50 6 8 4,00 51 26 44,50 138,078 81 2744 196,468 75 1480 176,428 74 2337

76 12388 SALİH EFE ALAN 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 6 3 5,25 18 6 16,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 89 39 78,58 231,126 2 570 196,042 76 1493 201,689 60 1724

77 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 24 13 20,75 13 5 11,75 12 9 9,75 3 8 1,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 3 8 1,00 7 11 4,25 68 56 54,00 164,483 59 2029 194,443 77 1530 171,513 78 2434

78 12316 ADA BOZDAĞ 12 28 11 25,25 11 6 9,50 8 6 6,50 3 10 0,50 2 15 -1,75 10 11 7,25 62 59 47,25 146,868 76 2421 191,753 78 1586 162,593 81 2647

79 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 20 14 16,50 15 4 14,00 7 4 6,00 2 10 -0,50 5 5 3,75 5 11 2,25 54 48 42,00 140,510 79 2677 187,770 79 1695 171,295 79 2440

80 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 18 15 14,25 11 3 10,25 8 12 5,00 5 6 3,50 6 7 4,25 3 9 0,75 10 23 4,25 61 75 42,25 149,915 73 2368 180,968 80 1952 172,700 77 2416

81 12389 CEREN YETİM 12 12 13 8,75 11 1 10,75 7 9 4,75 3 9 0,75 5 8 3,00 8 16 4,00 46 56 32,00 127,930 85 2847 177,423 81 2112 156,190 83 2748

82 12006 KADİR CAN ÇAM 12A 3 1 2,75 13 1 12,75 11 4 10,00 1 1 0,75 2 0 2,00 6 9 3,75 36 16 32,00 129,705 84 2841 176,688 82 2143 155,235 84 2758

83 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 16 9 13,75 13 4 12,00 2 2 1,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 4 3,00 42 27 35,25 134,790 82 2780 176,323 83 2160 158,425 82 2727

84 12421 ESAT SONGUR 12 22 9 19,75 11 2 10,50 1 2 0,50 2 3 1,25 36 16 32,00 134,163 83 2783 166,703 84 2547 154,313 85 2769

85 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 19 10 16,50 7 6 5,50 4 2 3,50 2 6 0,50 10 8 8,00 13 5 11,75 1 1 0,75 1 3 0,25 57 41 46,75 189,488 26 1264 160,610 85 2684 175,713 75 2357

86 0 ZEKİ BATIN KAYA   5 9 2,75 0 2 -0,50 5 6 3,50 3 3 2,25 1 4 0,00 14 24 8,00 105,508 86 2897 140,098 86 2875 130,913 86 2888
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

1 6810 ENES SARGIN 12A 33 7 31,25 15 5 13,75 24 3 23,25 13 6 11,50 16 2 15,50 6 1 5,75 35 5 33,75 35 5 33,75 177 34 168,50 256,280 1 331 415,883 4 35 356,438 1 25

2 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 37 3 36,25 18 1 17,75 33 2 32,50 18 1 17,75 36 3 35,25 34 6 32,50 176 16 172,00 220,240 6 697 444,943 2 13 341,325 2 41

3 12045 SEMİH BULUT 12A 30 6 28,50 19 1 18,75 35 3 34,25 15 4 14,00 39 1 38,75 38 2 37,50 176 17 171,75 210,265 8 848 459,200 1 1 340,730 3 42

4 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 4 34,00 18 2 17,50 36 1 35,75 13 3 12,25 37 1 36,75 33 4 32,00 172 15 168,25 214,693 7 758 443,910 3 14 339,758 4 44

5 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12 36 4 35,00 17 3 16,25 31 7 29,25 12 7 10,25 38 2 37,50 27 13 23,75 161 36 152,00 204,298 11 948 410,260 7 49 331,098 5 65

6 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 17 3 16,25 26 8 24,00 16 4 15,00 34 3 33,25 31 9 28,75 160 31 152,25 203,755 12 958 411,500 6 46 318,720 6 108

7 12020 DİLA NUR CAN 12B 36 2 35,50 15 3 14,25 28 0 28,00 16 3 15,25 32 3 31,25 31 6 29,50 158 17 153,75 206,978 10 902 412,040 5 44 316,493 7 116

8 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 35 5 33,75 18 2 17,50 32 2 31,50 8 4 7,00 32 5 30,75 31 5 29,75 156 23 150,25 203,148 13 969 407,503 8 51 311,143 8 135

9 12024 ZEYNEP POLAT 12A 38 2 37,50 16 3 15,25 26 5 24,75 10 9 7,75 4 0 4,00 28 5 26,75 25 11 22,25 147 35 138,25 209,778 9 857 369,210 15 132 306,913 9 152

10 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 17 2 16,50 25 6 23,50 14 6 12,50 32 4 31,00 26 11 23,25 147 36 138,00 196,248 17 1112 382,598 13 103 304,698 10 166

11 12073 EREN DAĞDELEN 12A 29 5 27,75 13 3 12,25 24 5 22,75 14 5 12,75 1 0 1,00 35 2 34,50 29 6 27,50 145 26 138,50 189,500 25 1262 395,193 10 75 304,540 11 168

12 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 31 9 28,75 16 4 15,00 25 7 23,25 14 6 12,50 33 7 31,25 29 11 26,25 148 44 137,00 191,358 22 1224 386,393 12 93 300,333 12 190

13 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 31 8 29,00 15 3 14,25 29 6 27,50 12 7 10,25 31 4 30,00 17 9 14,75 135 37 125,75 193,093 20 1183 351,845 21 190 298,653 13 196

14 12126 ULAŞ KUKUL 12A 29 10 26,50 17 3 16,25 26 9 23,75 11 7 9,25 33 4 32,00 33 7 31,25 149 40 139,00 187,013 29 1332 399,205 9 65 297,923 14 201

15 12163 İDİL ONAT 12D 37 3 36,25 16 4 15,00 29 4 28,00 15 5 13,75 7 1 6,75 25 12 22,00 25 14 21,50 154 43 143,25 226,558 5 626 364,083 16 150 290,725 15 237

16 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 8 29,00 17 3 16,25 23 2 22,50 13 6 11,50 29 5 27,75 25 14 21,50 138 38 128,50 191,040 23 1235 363,450 17 153 290,275 16 242

17 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 31 1 30,75 15 3 14,25 18 3 17,25 14 3 13,25 29 7 27,25 35 5 33,75 142 22 136,50 186,545 30 1347 390,793 11 86 284,240 17 295

18 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 12 5 10,75 23 5 21,75 14 5 12,75 26 6 24,50 29 9 26,75 141 33 132,75 193,345 19 1176 371,683 14 128 283,635 18 301

19 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 28 12 25,00 16 4 15,00 30 7 28,25 12 8 10,00 3 0 3,00 22 4 21,00 27 9 24,75 138 44 127,00 198,925 14 1044 351,215 22 194 279,655 19 340

20 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 16 4 15,00 16 7 14,25 14 6 12,50 28 4 27,00 27 7 25,25 133 36 124,00 182,150 36 1481 363,385 18 154 279,000 20 349

21 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 34 6 32,50 17 3 16,25 21 5 19,75 13 7 11,25 25 9 22,75 19 17 14,75 129 47 117,25 191,453 21 1222 330,265 25 289 276,808 21 369

22 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 29 10 26,50 14 6 12,50 22 4 21,00 11 7 9,25 29 7 27,25 12 12 9,00 117 46 105,50 179,343 41 1573 312,855 35 372 276,788 22 370

23 12383 MERT AKALIN 12 28 7 26,25 13 4 12,00 18 8 16,00 14 3 13,25 29 8 27,00 26 7 24,25 128 37 118,75 177,330 43 1628 354,148 19 183 274,010 23 395

24 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 34 4 33,00 15 2 14,50 21 6 19,50 9 8 7,00 25 6 23,50 23 11 20,25 127 37 117,75 184,600 31 1419 337,925 23 241 271,810 24 415

25 12095 S ALP ŞAHİ N 12A 33 6 31,50 17 2 16,50 18 3 17,25 13 4 12,00 24 8 22,00 15 14 11,50 120 37 110,75 188,560 27 1290 315,050 33 362 271,730 25 416

26 12216 AYLİN BORA 12 36 4 35,00 15 2 14,50 20 3 19,25 12 8 10,00 23 7 21,25 27 11 24,25 133 35 124,25 190,135 24 1252 352,120 20 187 271,280 26 423

27 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 6 32,50 17 2 16,50 14 4 13,00 13 6 11,50 25 6 23,50 21 14 17,50 124 38 114,50 184,080 32 1431 332,230 24 274 271,270 27 424

28 12219 EMİR TÜRKMEN 12 31 9 28,75 18 2 17,50 27 7 25,25 12 8 10,00 1 0 1,00 21 11 18,25 18 15 14,25 128 52 115,00 196,503 16 1106 318,758 31 345 266,608 28 474

29 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12 27 12 24,00 16 3 15,25 22 3 21,25 14 6 12,50 22 4 21,00 18 10 15,50 119 38 109,50 183,925 34 1436 320,150 30 337 264,145 29 501

30 16008 KADİR BAYKAL 12 19 11 16,25 12 6 10,50 22 5 20,75 8 5 6,75 11 3 10,25 1 0 1,00 18 3 17,25 12 6 10,50 103 39 93,25 195,975 18 1117 270,273 46 634 263,110 30 514
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

31 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 16 3 15,25 8 7 6,25 23 5 21,75 21 8 19,00 119 32 111,00 180,068 40 1549 327,850 26 303 262,263 31 525

32 12165 ARDA BULDU 12A 32 6 30,50 16 2 15,50 15 4 14,00 13 5 11,75 23 9 20,75 19 16 15,00 118 42 107,50 182,118 37 1484 313,775 34 368 261,593 32 533

33 12116 ONUR AVA 12 30 9 27,75 17 3 16,25 19 6 17,50 13 5 11,75 20 6 18,50 23 12 20,00 122 41 111,75 184,025 33 1433 326,008 27 308 257,305 33 584

34 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 29 11 26,25 17 3 16,25 23 3 22,25 10 10 7,50 20 7 18,25 17 8 15,00 116 42 105,50 182,878 35 1461 308,963 36 391 255,423 34 617

35 12083 ARDA AŞICI 12 25 14 21,50 15 4 14,00 14 6 12,50 9 6 7,50 9 3 8,25 14 3 13,25 16 4 15,00 11 19 6,25 113 59 98,25 227,388 4 612 256,190 51 748 252,118 35 662

36 12427 BERAT CİVELEK 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 24 7 22,25 25 9 22,75 112 38 101,83 164,756 52 2014 324,242 29 316 247,804 36 734

37 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 37 2 36,50 18 1 17,75 22 3 21,25 11 9 8,75 12 7 10,25 13 14 9,50 113 36 104,00 196,538 15 1104 285,830 42 527 247,323 37 746

38 12141 EMİR NİŞLİ 12M 33 6 31,50 14 3 13,25 15 6 13,50 9 7 7,25 20 7 18,25 16 14 12,50 107 43 96,25 174,648 46 1742 294,105 39 479 246,923 38 758

39 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 23 7 21,25 26 7 24,25 112 36 102,33 164,756 52 2014 324,897 28 312 245,024 39 798

40 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 23 7 21,25 15 10 12,50 101 39 90,58 164,756 52 2014 291,687 40 487 245,024 39 798

41 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 35 5 33,75 14 3 13,25 19 3 18,25 8 10 5,50 16 4 15,00 11 6 9,50 103 31 95,25 180,713 39 1528 280,278 44 559 244,163 41 812

42 12069 IRMAK ÖZEL 12A 28 12 25,00 12 8 10,00 21 4 20,00 10 6 8,50 2 0 2,00 15 3 14,25 14 12 11,00 102 45 90,75 178,545 42 1596 275,015 45 592 239,820 42 877

43 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 35 5 33,75 15 2 14,50 14 7 12,25 13 7 11,25 14 8 12,00 18 14 14,50 109 43 98,25 181,950 38 1491 287,268 41 515 237,100 43 928

44 12096 NAZMİ 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 19 5 17,75 27 8 25,00 109 35 99,58 164,756 52 2014 315,942 32 358 235,294 44 966

45 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 33 3 32,25 16 4 15,00 14 1 13,75 6 4 5,00 15 5 13,75 14 4 13,00 98 21 92,75 175,178 45 1725 281,858 43 549 234,963 45 973

46 12011 SELEMENUR ADIYAMAN 12 36 3 35,25 16 3 15,25 16 4 15,00 13 6 11,50 10 6 8,50 19 7 17,25 110 29 102,75 188,073 28 1303 295,183 38 474 233,703 46 1004

47 12186 ARDA ÇOLAK 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 17 3 16,25 24 3 23,25 104 28 96,33 164,756 52 2014 307,202 37 403 231,124 47 1053

48 12380 FATİH ERGÜL 12 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 13 3 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 4 4 3,00 92 34 82,83 229,066 3 594 209,587 69 1232 229,056 48 1092

49 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 26 10 23,50 12 7 10,25 19 10 16,50 7 9 4,75 16 5 14,75 12 10 9,50 92 51 79,25 162,633 61 2071 262,480 49 700 224,758 49 1188

50 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 24 12 21,00 15 4 14,00 11 2 10,50 6 9 3,75 19 8 17,00 10 20 5,00 85 55 71,25 155,963 64 2215 250,140 55 800 224,113 50 1206

51 12371 BERİL GÖKHAN 12 34 2 33,50 15 2 14,50 14 7 12,25 8 5 6,75 10 9 7,75 11 13 7,75 92 38 82,50 176,313 44 1676 253,080 52 775 219,458 51 1316

52 12151 AYBERK ŞAM 12 21 9 18,75 17 2 16,50 23 11 20,25 6 12 3,00 16 20 11,00 18 14 14,50 101 68 84,00 166,983 50 1967 270,188 47 637 218,823 52 1329

53 12164 KERİME KAHRAMAN 12 32 8 30,00 14 2 13,50 6 5 4,75 9 8 7,00 11 6 9,50 18 7 16,25 90 36 81,00 162,625 62 2072 265,605 48 678 210,165 53 1520

54 12368 GUL 12 26 12 23,00 9 5 7,75 12 3 11,25 7 7 5,25 13 2 12,50 12 14 8,50 79 43 68,25 153,518 68 2263 241,790 58 870 209,078 54 1550

55 16002 DOĞA ÖZ 12A 29 4 28,00 15 2 14,50 14 4 13,00 4 6 2,50 9 5 7,75 14 7 12,25 85 28 78,00 165,925 51 1985 253,035 53 776 208,710 55 1555

56 12131 İSMAİL ATICI 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 8 2 7,50 17 7 15,25 88 31 79,58 164,756 52 2014 261,467 50 705 206,799 56 1595

57 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 28 10 25,50 15 4 14,00 10 6 8,50 11 5 9,75 2 1 1,75 6 4 5,00 9 13 5,75 81 43 70,25 171,278 47 1833 228,630 61 986 206,603 57 1599

58 12234 ENES SE EK 12A 26 9 23,75 13 6 11,50 9 4 8,00 7 4 6,00 12 8 10,00 16 12 13,00 83 43 72,25 155,848 65 2218 251,813 54 786 204,538 58 1661

59 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 9 25,75 14 5 12,75 16 11 13,25 7 9 4,75 9 12 6,00 7 7 5,25 81 53 67,75 164,290 60 2038 227,078 63 999 202,150 59 1715

60 12388 SALİH EFE ALAN 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 6 3 5,25 18 6 16,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 89 39 78,58 231,126 2 570 196,042 76 1493 201,689 60 1724
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

61 12295 EMREHAN KORÜK 12 28 9 25,75 15 3 14,25 17 7 15,25 7 8 5,00 7 13 3,75 10 15 6,25 84 55 70,25 168,718 48 1929 227,793 62 993 200,473 61 1751

62 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 25 12 22,00 13 5 11,75 9 9 6,75 9 10 6,50 9 3 8,25 14 10 11,50 79 49 66,75 153,285 69 2271 238,995 60 896 197,020 62 1825

63 12223 ESMA NAZ KURT 12 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 7 13 3,75 16 14 12,50 86 49 73,08 164,756 52 2014 243,702 56 853 196,374 63 1845

64 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 29 10 26,50 13 4 12,00 9 3 8,25 4 7 2,25 8 4 7,00 5 11 2,25 68 39 58,25 155,378 66 2228 212,785 67 1179 195,718 64 1859

65 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 25 13 21,75 15 4 14,00 7 3 6,25 10 7 8,25 7 5 5,75 12 2 11,50 76 34 67,50 157,150 63 2189 239,293 59 890 194,065 65 1896

66 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 26 9 23,75 17 2 16,50 3 1 2,75 7 12 4,00 8 4 7,00 16 8 14,00 77 36 68,00 153,173 70 2279 243,108 57 857 193,433 66 1916

67 16005 NUR SUNKUR   28 8 26,00 16 2 15,50 14 7 12,25 8 9 5,75 66 26 59,50 167,828 49 1948 199,355 73 1416 189,128 67 2006

68 12077 MERYEM YENAL 12A 25 13 21,75 10 7 8,25 10 4 9,00 6 9 3,75 7 2 6,50 7 9 4,75 65 44 54,00 148,255 74 2400 210,298 68 1222 186,955 68 2059

69 12268 CEREN MALTA 12A 24 14 20,50 14 5 12,75 13 4 12,00 4 10 1,50 6 6 4,50 9 12 6,00 70 51 57,25 153,015 71 2283 213,940 66 1159 186,315 69 2073

70 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 26 11 23,25 16 2 15,50 7 2 6,50 4 6 2,50 5 4 4,00 11 9 8,75 69 34 60,50 154,068 67 2251 220,583 65 1076 186,018 70 2086

71 0 ZEYNEP ŞE   20 17 15,75 16 4 15,00 8 5 6,75 11 12 8,00 15 15 11,25 70 53 56,75 142,390 78 2649 226,593 64 1005 185,050 71 2113

72 12326 BELİNAY BARLIK 12A 24 13 20,75 13 7 11,25 10 6 8,50 3 11 0,25 6 8 4,00 11 18 6,50 67 63 51,25 145,910 77 2442 207,338 71 1284 177,580 72 2312

73 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 26 10 23,50 14 3 13,25 7 2 6,50 3 7 1,25 5 11 2,25 9 12 6,00 64 45 52,75 150,208 72 2356 203,260 72 1343 177,163 73 2321

74 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 20 7 18,25 10 2 9,50 6 3 5,25 2 4 1,00 7 2 6,50 6 8 4,00 51 26 44,50 138,078 81 2744 196,468 75 1480 176,428 74 2337

75 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 19 10 16,50 7 6 5,50 4 2 3,50 2 6 0,50 10 8 8,00 13 5 11,75 1 1 0,75 1 3 0,25 57 41 46,75 189,488 26 1264 160,610 85 2684 175,713 75 2357

76 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 23 13 19,75 14 3 13,25 3 3 2,25 1 4 0,00 6 2 5,50 10 7 8,25 57 32 49,00 139,468 80 2714 208,463 70 1257 175,088 76 2373

77 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 18 15 14,25 11 3 10,25 8 12 5,00 5 6 3,50 6 7 4,25 3 9 0,75 10 23 4,25 61 75 42,25 149,915 73 2368 180,968 80 1952 172,700 77 2416

78 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 24 13 20,75 13 5 11,75 12 9 9,75 3 8 1,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 3 8 1,00 7 11 4,25 68 56 54,00 164,483 59 2029 194,443 77 1530 171,513 78 2434

79 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 20 14 16,50 15 4 14,00 7 4 6,00 2 10 -0,50 5 5 3,75 5 11 2,25 54 48 42,00 140,510 79 2677 187,770 79 1695 171,295 79 2440

80 12327 NİMET AKAY 12 24 13 20,75 13 6 11,50 8 4 7,00 5 10 2,50 1 4 0,00 10 11 7,25 61 48 49,00 147,113 75 2416 198,158 74 1440 167,703 80 2518

81 12316 ADA BOZDAĞ 12 28 11 25,25 11 6 9,50 8 6 6,50 3 10 0,50 2 15 -1,75 10 11 7,25 62 59 47,25 146,868 76 2421 191,753 78 1586 162,593 81 2647

82 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 16 9 13,75 13 4 12,00 2 2 1,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 4 3,00 42 27 35,25 134,790 82 2780 176,323 83 2160 158,425 82 2727

83 12389 CEREN YETİM 12 12 13 8,75 11 1 10,75 7 9 4,75 3 9 0,75 5 8 3,00 8 16 4,00 46 56 32,00 127,930 85 2847 177,423 81 2112 156,190 83 2748

84 12006 KADİR CAN ÇAM 12A 3 1 2,75 13 1 12,75 11 4 10,00 1 1 0,75 2 0 2,00 6 9 3,75 36 16 32,00 129,705 84 2841 176,688 82 2143 155,235 84 2758

85 12421 ESAT SONGUR 12 22 9 19,75 11 2 10,50 1 2 0,50 2 3 1,25 36 16 32,00 134,163 83 2783 166,703 84 2547 154,313 85 2769

86 0 ZEKİ BATIN KAYA   5 9 2,75 0 2 -0,50 5 6 3,50 3 3 2,25 1 4 0,00 14 24 8,00 105,508 86 2897 140,098 86 2875 130,913 86 2888
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

1 6810 ENES SARGIN 12A 33 7 31,25 15 5 13,75 24 3 23,25 13 6 11,50 16 2 15,50 6 1 5,75 35 5 33,75 35 5 33,75 177 34 168,50 256,280 1 331 415,883 4 35 356,438 1 25

2 12388 SALİH EFE ALAN 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 6 3 5,25 18 6 16,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 89 39 78,58 231,126 2 570 196,042 76 1493 201,689 60 1724

3 12380 FATİH ERGÜL 12 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 13 3 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 4 4 3,00 92 34 82,83 229,066 3 594 209,587 69 1232 229,056 48 1092

4 12083 ARDA AŞICI 12 25 14 21,50 15 4 14,00 14 6 12,50 9 6 7,50 9 3 8,25 14 3 13,25 16 4 15,00 11 19 6,25 113 59 98,25 227,388 4 612 256,190 51 748 252,118 35 662

5 12163 İDİL ONAT 12D 37 3 36,25 16 4 15,00 29 4 28,00 15 5 13,75 7 1 6,75 25 12 22,00 25 14 21,50 154 43 143,25 226,558 5 626 364,083 16 150 290,725 15 237

6 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 37 3 36,25 18 1 17,75 33 2 32,50 18 1 17,75 36 3 35,25 34 6 32,50 176 16 172,00 220,240 6 697 444,943 2 13 341,325 2 41

7 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 4 34,00 18 2 17,50 36 1 35,75 13 3 12,25 37 1 36,75 33 4 32,00 172 15 168,25 214,693 7 758 443,910 3 14 339,758 4 44

8 12045 SEMİH BULUT 12A 30 6 28,50 19 1 18,75 35 3 34,25 15 4 14,00 39 1 38,75 38 2 37,50 176 17 171,75 210,265 8 848 459,200 1 1 340,730 3 42

9 12024 ZEYNEP POLAT 12A 38 2 37,50 16 3 15,25 26 5 24,75 10 9 7,75 4 0 4,00 28 5 26,75 25 11 22,25 147 35 138,25 209,778 9 857 369,210 15 132 306,913 9 152

10 12020 DİLA NUR CAN 12B 36 2 35,50 15 3 14,25 28 0 28,00 16 3 15,25 32 3 31,25 31 6 29,50 158 17 153,75 206,978 10 902 412,040 5 44 316,493 7 116

11 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12 36 4 35,00 17 3 16,25 31 7 29,25 12 7 10,25 38 2 37,50 27 13 23,75 161 36 152,00 204,298 11 948 410,260 7 49 331,098 5 65

12 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 17 3 16,25 26 8 24,00 16 4 15,00 34 3 33,25 31 9 28,75 160 31 152,25 203,755 12 958 411,500 6 46 318,720 6 108

13 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 35 5 33,75 18 2 17,50 32 2 31,50 8 4 7,00 32 5 30,75 31 5 29,75 156 23 150,25 203,148 13 969 407,503 8 51 311,143 8 135

14 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 28 12 25,00 16 4 15,00 30 7 28,25 12 8 10,00 3 0 3,00 22 4 21,00 27 9 24,75 138 44 127,00 198,925 14 1044 351,215 22 194 279,655 19 340

15 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 37 2 36,50 18 1 17,75 22 3 21,25 11 9 8,75 12 7 10,25 13 14 9,50 113 36 104,00 196,538 15 1104 285,830 42 527 247,323 37 746

16 12219 EMİR TÜRKMEN 12 31 9 28,75 18 2 17,50 27 7 25,25 12 8 10,00 1 0 1,00 21 11 18,25 18 15 14,25 128 52 115,00 196,503 16 1106 318,758 31 345 266,608 28 474

17 12004 ELİF ECE ŞEN 12 33 7 31,25 17 2 16,50 25 6 23,50 14 6 12,50 32 4 31,00 26 11 23,25 147 36 138,00 196,248 17 1112 382,598 13 103 304,698 10 166

18 16008 KADİR BAYKAL 12 19 11 16,25 12 6 10,50 22 5 20,75 8 5 6,75 11 3 10,25 1 0 1,00 18 3 17,25 12 6 10,50 103 39 93,25 195,975 18 1117 270,273 46 634 263,110 30 514

19 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 12 5 10,75 23 5 21,75 14 5 12,75 26 6 24,50 29 9 26,75 141 33 132,75 193,345 19 1176 371,683 14 128 283,635 18 301

20 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 31 8 29,00 15 3 14,25 29 6 27,50 12 7 10,25 31 4 30,00 17 9 14,75 135 37 125,75 193,093 20 1183 351,845 21 190 298,653 13 196

21 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 34 6 32,50 17 3 16,25 21 5 19,75 13 7 11,25 25 9 22,75 19 17 14,75 129 47 117,25 191,453 21 1222 330,265 25 289 276,808 21 369

22 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 31 9 28,75 16 4 15,00 25 7 23,25 14 6 12,50 33 7 31,25 29 11 26,25 148 44 137,00 191,358 22 1224 386,393 12 93 300,333 12 190

23 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 8 29,00 17 3 16,25 23 2 22,50 13 6 11,50 29 5 27,75 25 14 21,50 138 38 128,50 191,040 23 1235 363,450 17 153 290,275 16 242

24 12216 AYLİN BORA 12 36 4 35,00 15 2 14,50 20 3 19,25 12 8 10,00 23 7 21,25 27 11 24,25 133 35 124,25 190,135 24 1252 352,120 20 187 271,280 26 423

25 12073 EREN DAĞDELEN 12A 29 5 27,75 13 3 12,25 24 5 22,75 14 5 12,75 1 0 1,00 35 2 34,50 29 6 27,50 145 26 138,50 189,500 25 1262 395,193 10 75 304,540 11 168

26 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 19 10 16,50 7 6 5,50 4 2 3,50 2 6 0,50 10 8 8,00 13 5 11,75 1 1 0,75 1 3 0,25 57 41 46,75 189,488 26 1264 160,610 85 2684 175,713 75 2357

27 12095 S ALP ŞAHİ N 12A 33 6 31,50 17 2 16,50 18 3 17,25 13 4 12,00 24 8 22,00 15 14 11,50 120 37 110,75 188,560 27 1290 315,050 33 362 271,730 25 416

28 12011 SELEMENUR ADIYAMAN 12 36 3 35,25 16 3 15,25 16 4 15,00 13 6 11,50 10 6 8,50 19 7 17,25 110 29 102,75 188,073 28 1303 295,183 38 474 233,703 46 1004

29 12126 ULAŞ KUKUL 12A 29 10 26,50 17 3 16,25 26 9 23,75 11 7 9,25 33 4 32,00 33 7 31,25 149 40 139,00 187,013 29 1332 399,205 9 65 297,923 14 201

30 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 31 1 30,75 15 3 14,25 18 3 17,25 14 3 13,25 29 7 27,25 35 5 33,75 142 22 136,50 186,545 30 1347 390,793 11 86 284,240 17 295
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

31 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 34 4 33,00 15 2 14,50 21 6 19,50 9 8 7,00 25 6 23,50 23 11 20,25 127 37 117,75 184,600 31 1419 337,925 23 241 271,810 24 415

32 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 34 6 32,50 17 2 16,50 14 4 13,00 13 6 11,50 25 6 23,50 21 14 17,50 124 38 114,50 184,080 32 1431 332,230 24 274 271,270 27 424

33 12116 ONUR AVA 12 30 9 27,75 17 3 16,25 19 6 17,50 13 5 11,75 20 6 18,50 23 12 20,00 122 41 111,75 184,025 33 1433 326,008 27 308 257,305 33 584

34 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12 27 12 24,00 16 3 15,25 22 3 21,25 14 6 12,50 22 4 21,00 18 10 15,50 119 38 109,50 183,925 34 1436 320,150 30 337 264,145 29 501

35 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 29 11 26,25 17 3 16,25 23 3 22,25 10 10 7,50 20 7 18,25 17 8 15,00 116 42 105,50 182,878 35 1461 308,963 36 391 255,423 34 617

36 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 32 8 30,00 16 4 15,00 16 7 14,25 14 6 12,50 28 4 27,00 27 7 25,25 133 36 124,00 182,150 36 1481 363,385 18 154 279,000 20 349

37 12165 ARDA BULDU 12A 32 6 30,50 16 2 15,50 15 4 14,00 13 5 11,75 23 9 20,75 19 16 15,00 118 42 107,50 182,118 37 1484 313,775 34 368 261,593 32 533

38 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 35 5 33,75 15 2 14,50 14 7 12,25 13 7 11,25 14 8 12,00 18 14 14,50 109 43 98,25 181,950 38 1491 287,268 41 515 237,100 43 928

39 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 35 5 33,75 14 3 13,25 19 3 18,25 8 10 5,50 16 4 15,00 11 6 9,50 103 31 95,25 180,713 39 1528 280,278 44 559 244,163 41 812

40 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 16 3 15,25 8 7 6,25 23 5 21,75 21 8 19,00 119 32 111,00 180,068 40 1549 327,850 26 303 262,263 31 525

41 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 29 10 26,50 14 6 12,50 22 4 21,00 11 7 9,25 29 7 27,25 12 12 9,00 117 46 105,50 179,343 41 1573 312,855 35 372 276,788 22 370

42 12069 IRMAK ÖZEL 12A 28 12 25,00 12 8 10,00 21 4 20,00 10 6 8,50 2 0 2,00 15 3 14,25 14 12 11,00 102 45 90,75 178,545 42 1596 275,015 45 592 239,820 42 877

43 12383 MERT AKALIN 12 28 7 26,25 13 4 12,00 18 8 16,00 14 3 13,25 29 8 27,00 26 7 24,25 128 37 118,75 177,330 43 1628 354,148 19 183 274,010 23 395

44 12371 BERİL GÖKHAN 12 34 2 33,50 15 2 14,50 14 7 12,25 8 5 6,75 10 9 7,75 11 13 7,75 92 38 82,50 176,313 44 1676 253,080 52 775 219,458 51 1316

45 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 33 3 32,25 16 4 15,00 14 1 13,75 6 4 5,00 15 5 13,75 14 4 13,00 98 21 92,75 175,178 45 1725 281,858 43 549 234,963 45 973

46 12141 EMİR NİŞLİ 12M 33 6 31,50 14 3 13,25 15 6 13,50 9 7 7,25 20 7 18,25 16 14 12,50 107 43 96,25 174,648 46 1742 294,105 39 479 246,923 38 758

47 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 28 10 25,50 15 4 14,00 10 6 8,50 11 5 9,75 2 1 1,75 6 4 5,00 9 13 5,75 81 43 70,25 171,278 47 1833 228,630 61 986 206,603 57 1599

48 12295 EMREHAN KORÜK 12 28 9 25,75 15 3 14,25 17 7 15,25 7 8 5,00 7 13 3,75 10 15 6,25 84 55 70,25 168,718 48 1929 227,793 62 993 200,473 61 1751

49 16005 NUR SUNKUR   28 8 26,00 16 2 15,50 14 7 12,25 8 9 5,75 66 26 59,50 167,828 49 1948 199,355 73 1416 189,128 67 2006

50 12151 AYBERK ŞAM 12 21 9 18,75 17 2 16,50 23 11 20,25 6 12 3,00 16 20 11,00 18 14 14,50 101 68 84,00 166,983 50 1967 270,188 47 637 218,823 52 1329

51 16002 DOĞA ÖZ 12A 29 4 28,00 15 2 14,50 14 4 13,00 4 6 2,50 9 5 7,75 14 7 12,25 85 28 78,00 165,925 51 1985 253,035 53 776 208,710 55 1555

52 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 23 7 21,25 26 7 24,25 112 36 102,33 164,756 52 2014 324,897 28 312 245,024 39 798

53 12427 BERAT CİVELEK 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 24 7 22,25 25 9 22,75 112 38 101,83 164,756 52 2014 324,242 29 316 247,804 36 734

54 12096 NAZMİ 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 19 5 17,75 27 8 25,00 109 35 99,58 164,756 52 2014 315,942 32 358 235,294 44 966

55 12186 ARDA ÇOLAK 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 17 3 16,25 24 3 23,25 104 28 96,33 164,756 52 2014 307,202 37 403 231,124 47 1053

56 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 23 7 21,25 15 10 12,50 101 39 90,58 164,756 52 2014 291,687 40 487 245,024 39 798

57 12131 İSMAİL ATICI 12A 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 8 2 7,50 17 7 15,25 88 31 79,58 164,756 52 2014 261,467 50 705 206,799 56 1595

58 12223 ESMA NAZ KURT 12 27 8 24,62 13 3 12,53 15 4 13,54 8 7 6,14 7 13 3,75 16 14 12,50 86 49 73,08 164,756 52 2014 243,702 56 853 196,374 63 1845

59 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 24 13 20,75 13 5 11,75 12 9 9,75 3 8 1,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 3 8 1,00 7 11 4,25 68 56 54,00 164,483 59 2029 194,443 77 1530 171,513 78 2434

60 12256 İNCİ UÇKUN 12 28 9 25,75 14 5 12,75 16 11 13,25 7 9 4,75 9 12 6,00 7 7 5,25 81 53 67,75 164,290 60 2038 227,078 63 999 202,150 59 1715

                                                2 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

61 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 26 10 23,50 12 7 10,25 19 10 16,50 7 9 4,75 16 5 14,75 12 10 9,50 92 51 79,25 162,633 61 2071 262,480 49 700 224,758 49 1188

62 12164 KERİME KAHRAMAN 12 32 8 30,00 14 2 13,50 6 5 4,75 9 8 7,00 11 6 9,50 18 7 16,25 90 36 81,00 162,625 62 2072 265,605 48 678 210,165 53 1520

63 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 25 13 21,75 15 4 14,00 7 3 6,25 10 7 8,25 7 5 5,75 12 2 11,50 76 34 67,50 157,150 63 2189 239,293 59 890 194,065 65 1896

64 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 24 12 21,00 15 4 14,00 11 2 10,50 6 9 3,75 19 8 17,00 10 20 5,00 85 55 71,25 155,963 64 2215 250,140 55 800 224,113 50 1206

65 12234 ENES SE EK 12A 26 9 23,75 13 6 11,50 9 4 8,00 7 4 6,00 12 8 10,00 16 12 13,00 83 43 72,25 155,848 65 2218 251,813 54 786 204,538 58 1661

66 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 29 10 26,50 13 4 12,00 9 3 8,25 4 7 2,25 8 4 7,00 5 11 2,25 68 39 58,25 155,378 66 2228 212,785 67 1179 195,718 64 1859

67 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 26 11 23,25 16 2 15,50 7 2 6,50 4 6 2,50 5 4 4,00 11 9 8,75 69 34 60,50 154,068 67 2251 220,583 65 1076 186,018 70 2086

68 12368 GUL 12 26 12 23,00 9 5 7,75 12 3 11,25 7 7 5,25 13 2 12,50 12 14 8,50 79 43 68,25 153,518 68 2263 241,790 58 870 209,078 54 1550

69 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 25 12 22,00 13 5 11,75 9 9 6,75 9 10 6,50 9 3 8,25 14 10 11,50 79 49 66,75 153,285 69 2271 238,995 60 896 197,020 62 1825

70 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 26 9 23,75 17 2 16,50 3 1 2,75 7 12 4,00 8 4 7,00 16 8 14,00 77 36 68,00 153,173 70 2279 243,108 57 857 193,433 66 1916

71 12268 CEREN MALTA 12A 24 14 20,50 14 5 12,75 13 4 12,00 4 10 1,50 6 6 4,50 9 12 6,00 70 51 57,25 153,015 71 2283 213,940 66 1159 186,315 69 2073

72 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 26 10 23,50 14 3 13,25 7 2 6,50 3 7 1,25 5 11 2,25 9 12 6,00 64 45 52,75 150,208 72 2356 203,260 72 1343 177,163 73 2321

73 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 18 15 14,25 11 3 10,25 8 12 5,00 5 6 3,50 6 7 4,25 3 9 0,75 10 23 4,25 61 75 42,25 149,915 73 2368 180,968 80 1952 172,700 77 2416

74 12077 MERYEM YENAL 12A 25 13 21,75 10 7 8,25 10 4 9,00 6 9 3,75 7 2 6,50 7 9 4,75 65 44 54,00 148,255 74 2400 210,298 68 1222 186,955 68 2059

75 12327 NİMET AKAY 12 24 13 20,75 13 6 11,50 8 4 7,00 5 10 2,50 1 4 0,00 10 11 7,25 61 48 49,00 147,113 75 2416 198,158 74 1440 167,703 80 2518

76 12316 ADA BOZDAĞ 12 28 11 25,25 11 6 9,50 8 6 6,50 3 10 0,50 2 15 -1,75 10 11 7,25 62 59 47,25 146,868 76 2421 191,753 78 1586 162,593 81 2647

77 12326 BELİNAY BARLIK 12A 24 13 20,75 13 7 11,25 10 6 8,50 3 11 0,25 6 8 4,00 11 18 6,50 67 63 51,25 145,910 77 2442 207,338 71 1284 177,580 72 2312

78 0 ZEYNEP ŞE   20 17 15,75 16 4 15,00 8 5 6,75 11 12 8,00 15 15 11,25 70 53 56,75 142,390 78 2649 226,593 64 1005 185,050 71 2113

79 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 20 14 16,50 15 4 14,00 7 4 6,00 2 10 -0,50 5 5 3,75 5 11 2,25 54 48 42,00 140,510 79 2677 187,770 79 1695 171,295 79 2440

80 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 23 13 19,75 14 3 13,25 3 3 2,25 1 4 0,00 6 2 5,50 10 7 8,25 57 32 49,00 139,468 80 2714 208,463 70 1257 175,088 76 2373

81 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 20 7 18,25 10 2 9,50 6 3 5,25 2 4 1,00 7 2 6,50 6 8 4,00 51 26 44,50 138,078 81 2744 196,468 75 1480 176,428 74 2337

82 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 16 9 13,75 13 4 12,00 2 2 1,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 4 3,00 42 27 35,25 134,790 82 2780 176,323 83 2160 158,425 82 2727

83 12421 ESAT SONGUR 12 22 9 19,75 11 2 10,50 1 2 0,50 2 3 1,25 36 16 32,00 134,163 83 2783 166,703 84 2547 154,313 85 2769

84 12006 KADİR CAN ÇAM 12A 3 1 2,75 13 1 12,75 11 4 10,00 1 1 0,75 2 0 2,00 6 9 3,75 36 16 32,00 129,705 84 2841 176,688 82 2143 155,235 84 2758

85 12389 CEREN YETİM 12 12 13 8,75 11 1 10,75 7 9 4,75 3 9 0,75 5 8 3,00 8 16 4,00 46 56 32,00 127,930 85 2847 177,423 81 2112 156,190 83 2748

86 0 ZEKİ BATIN KAYA   5 9 2,75 0 2 -0,50 5 6 3,50 3 3 2,25 1 4 0,00 14 24 8,00 105,508 86 2897 140,098 86 2875 130,913 86 2888
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,0 9,1 22,73 12,6 3,7 11,61 10,2 4,0 9,17 4,7 4,3 3,65 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 84,1 40,8 73,79 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 28,1 8,1 26,02 14,3 3,4 13,50 16,4 4,7 15,16 8,8 6,5 7,19 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 103,2 38,8 93,40 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 39 1 38,75 38 2 37,50 77 3 76,25 210,265 5 8 848 459,200 1 1 1 340,730 3 3 42

2 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 36 3 35,25 34 6 32,50 70 9 67,75 220,240 3 6 697 444,943 2 2 13 341,325 2 2 41

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 37 1 36,75 33 4 32,00 70 5 68,75 214,693 4 7 758 443,910 3 3 14 339,758 4 4 44

4 6810 ENES SARGIN 12A 16 2 15,50 6 1 5,75 35 5 33,75 35 5 33,75 92 13 88,75 256,280 1 1 331 415,883 4 4 35 356,438 1 1 25

5 12020 DİLA NUR CAN 12B 32 3 31,25 31 6 29,50 63 9 60,75 206,978 1 10 902 412,040 1 5 44 316,493 1 7 116

6 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 34 3 33,25 31 9 28,75 65 12 62,00 203,755 7 12 958 411,500 5 6 46 318,720 5 6 108

7 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12 38 2 37,50 27 13 23,75 65 15 61,25 204,298 3 11 948 410,260 1 7 49 331,098 1 5 65

8 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 32 5 30,75 31 5 29,75 63 10 60,50 203,148 8 13 969 407,503 6 8 51 311,143 6 8 135

9 12126 ULAŞ KUKUL 12A 33 4 32,00 33 7 31,25 66 11 63,25 187,013 17 29 1332 399,205 7 9 65 297,923 10 14 201

10 12073 EREN DAĞDELEN 12A 1 0 1,00 35 2 34,50 29 6 27,50 65 8 63,00 189,500 14 25 1262 395,193 8 10 75 304,540 8 11 168

11 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 29 7 27,25 35 5 33,75 64 12 61,00 186,545 18 30 1347 390,793 9 11 86 284,240 12 17 295

12 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 33 7 31,25 29 11 26,25 62 18 57,50 191,358 1 22 1224 386,393 1 12 93 300,333 1 12 190

13 12004 ELİF ECE ŞEN 12 32 4 31,00 26 11 23,25 58 15 54,25 196,248 5 17 1112 382,598 2 13 103 304,698 2 10 166

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 26 6 24,50 29 9 26,75 55 15 51,25 193,345 2 19 1176 371,683 2 14 128 283,635 2 18 301

15 12024 ZEYNEP POLAT 12A 4 0 4,00 28 5 26,75 25 11 22,25 57 16 53,00 209,778 6 9 857 369,210 10 15 132 306,913 7 9 152

16 12163 İDİL ONAT 12D 7 1 6,75 25 12 22,00 25 14 21,50 57 27 50,25 226,558 1 5 626 364,083 1 16 150 290,725 1 15 237

17 12003 ELİF ÖZBEK 12A 29 5 27,75 25 14 21,50 54 19 49,25 191,040 13 23 1235 363,450 11 17 153 290,275 11 16 242

18 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 28 4 27,00 27 7 25,25 55 11 52,25 182,150 11 36 1481 363,385 3 18 154 279,000 3 20 349

19 12383 MERT AKALIN 12 29 8 27,00 26 7 24,25 55 15 51,25 177,330 14 43 1628 354,148 4 19 183 274,010 5 23 395

20 12216 AYLİN BORA 12 23 7 21,25 27 11 24,25 50 18 45,50 190,135 7 24 1252 352,120 5 20 187 271,280 6 26 423

21 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 31 4 30,00 17 9 14,75 48 13 44,75 193,093 11 20 1183 351,845 12 21 190 298,653 9 13 196

22 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 3 0 3,00 22 4 21,00 27 9 24,75 52 13 48,75 198,925 9 14 1044 351,215 13 22 194 279,655 13 19 340

23 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 25 6 23,50 23 11 20,25 48 17 43,75 184,600 19 31 1419 337,925 14 23 241 271,810 15 24 415

24 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 25 6 23,50 21 14 17,50 46 20 41,00 184,080 20 32 1431 332,230 15 24 274 271,270 17 27 424

25 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 25 9 22,75 19 17 14,75 44 26 37,50 191,453 12 21 1222 330,265 16 25 289 276,808 14 21 369

26 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 23 5 21,75 21 8 19,00 44 13 40,75 180,068 24 40 1549 327,850 17 26 303 262,263 18 31 525

27 12116 ONUR AVA 12 20 6 18,50 23 12 20,00 43 18 38,50 184,025 9 33 1433 326,008 6 27 308 257,305 10 33 584

28 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 23 7 21,25 26 7 24,25 49 14 45,50 164,756 28 52 2014 324,897 18 28 312 245,024 23 39 798

29 12427 BERAT CİVELEK 12A 24 7 22,25 25 9 22,75 49 16 45,00 164,756 28 52 2014 324,242 19 29 316 247,804 21 36 734

30 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12 22 4 21,00 18 10 15,50 40 14 36,50 183,925 10 34 1436 320,150 7 30 337 264,145 8 29 501
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

31 12219 EMİR TÜRKMEN 12 1 0 1,00 21 11 18,25 18 15 14,25 40 26 33,50 196,503 4 16 1106 318,758 8 31 345 266,608 7 28 474

32 12096 NAZMİ 12A 19 5 17,75 27 8 25,00 46 13 42,75 164,756 28 52 2014 315,942 20 32 358 235,294 27 44 966

33 12095 S ALP ŞAHİ N 12A 24 8 22,00 15 14 11,50 39 22 33,50 188,560 16 27 1290 315,050 21 33 362 271,730 16 25 416

34 12165 ARDA BULDU 12A 23 9 20,75 19 16 15,00 42 25 35,75 182,118 22 37 1484 313,775 22 34 368 261,593 19 32 533

35 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 29 7 27,25 12 12 9,00 41 19 36,25 179,343 13 41 1573 312,855 9 35 372 276,788 4 22 370

36 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 20 7 18,25 17 8 15,00 37 15 33,25 182,878 21 35 1461 308,963 23 36 391 255,423 20 34 617

37 12186 ARDA ÇOLAK 12A 17 3 16,25 24 3 23,25 41 6 39,50 164,756 28 52 2014 307,202 24 37 403 231,124 28 47 1053

38 12011 SELEMENUR ADIYAMAN 12 10 6 8,50 19 7 17,25 29 13 25,75 188,073 8 28 1303 295,183 10 38 474 233,703 14 46 1004

39 12141 EMİR NİŞLİ 12M 20 7 18,25 16 14 12,50 36 21 30,75 174,648 1 46 1742 294,105 1 39 479 246,923 1 38 758

40 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 23 7 21,25 15 10 12,50 38 17 33,75 164,756 28 52 2014 291,687 25 40 487 245,024 23 39 798

41 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 14 8 12,00 18 14 14,50 32 22 26,50 181,950 12 38 1491 287,268 11 41 515 237,100 12 43 928

42 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 12 7 10,25 13 14 9,50 25 21 19,75 196,538 10 15 1104 285,830 26 42 527 247,323 22 37 746

43 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 15 5 13,75 14 4 13,00 29 9 26,75 175,178 16 45 1725 281,858 12 43 549 234,963 13 45 973

44 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 16 4 15,00 11 6 9,50 27 10 24,50 180,713 23 39 1528 280,278 27 44 559 244,163 25 41 812

45 12069 IRMAK ÖZEL 12A 2 0 2,00 15 3 14,25 14 12 11,00 31 15 27,25 178,545 25 42 1596 275,015 28 45 592 239,820 26 42 877

46 16008 KADİR BAYKAL 12 11 3 10,25 1 0 1,00 18 3 17,25 12 6 10,50 42 12 39,00 195,975 6 18 1117 270,273 13 46 634 263,110 9 30 514

47 12151 AYBERK ŞAM 12 16 20 11,00 18 14 14,50 34 34 25,50 166,983 18 50 1967 270,188 14 47 637 218,823 18 52 1329

48 12164 KERİME KAHRAMAN 12 11 6 9,50 18 7 16,25 29 13 25,75 162,625 21 62 2072 265,605 15 48 678 210,165 19 53 1520

49 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 16 5 14,75 12 10 9,50 28 15 24,25 162,633 35 61 2071 262,480 29 49 700 224,758 29 49 1188

50 12131 İSMAİL ATICI 12A 8 2 7,50 17 7 15,25 25 9 22,75 164,756 28 52 2014 261,467 30 50 705 206,799 31 56 1595

51 12083 ARDA AŞICI 12 9 3 8,25 14 3 13,25 16 4 15,00 11 19 6,25 50 29 42,75 227,388 2 4 612 256,190 16 51 748 252,118 11 35 662

52 12371 BERİL GÖKHAN 12 10 9 7,75 11 13 7,75 21 22 15,50 176,313 15 44 1676 253,080 17 52 775 219,458 17 51 1316

53 16002 DOĞA ÖZ 12A 9 5 7,75 14 7 12,25 23 12 20,00 165,925 27 51 1985 253,035 31 53 776 208,710 30 55 1555

54 12234 ENES SE EK 12A 12 8 10,00 16 12 13,00 28 20 23,00 155,848 36 65 2218 251,813 32 54 786 204,538 33 58 1661

55 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 19 8 17,00 10 20 5,00 29 28 22,00 155,963 23 64 2215 250,140 18 55 800 224,113 16 50 1206

56 12223 ESMA NAZ KURT 12 7 13 3,75 16 14 12,50 23 27 16,25 164,756 19 52 2014 243,702 19 56 853 196,374 24 63 1845

57 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 8 4 7,00 16 8 14,00 24 12 21,00 153,173 38 70 2279 243,108 33 57 857 193,433 35 66 1916

58 12368 GUL 12 13 2 12,50 12 14 8,50 25 16 21,00 153,518 25 68 2263 241,790 20 58 870 209,078 20 54 1550

59 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 7 5 5,75 12 2 11,50 19 7 17,25 157,150 22 63 2189 239,293 21 59 890 194,065 26 65 1896

60 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 9 3 8,25 14 10 11,50 23 13 19,75 153,285 26 69 2271 238,995 22 60 896 197,020 23 62 1825
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

61 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 2 1 1,75 6 4 5,00 9 13 5,75 17 18 12,50 171,278 26 47 1833 228,630 34 61 986 206,603 32 57 1599

62 12295 EMREHAN KORÜK 12 7 13 3,75 10 15 6,25 17 28 10,00 168,718 17 48 1929 227,793 23 62 993 200,473 22 61 1751

63 12256 İNCİ UÇKUN 12 9 12 6,00 7 7 5,25 16 19 11,25 164,290 20 60 2038 227,078 24 63 999 202,150 21 59 1715

64 0 ZEYNEP ŞE   11 12 8,00 15 15 11,25 26 27 19,25 142,390 2 78 2649 226,593 1 64 1005 185,050 2 71 2113

65 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 5 4 4,00 11 9 8,75 16 13 12,75 154,068 37 67 2251 220,583 35 65 1076 186,018 38 70 2086

66 12268 CEREN MALTA 12A 6 6 4,50 9 12 6,00 15 18 10,50 153,015 39 71 2283 213,940 36 66 1159 186,315 37 69 2073

67 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 8 4 7,00 5 11 2,25 13 15 9,25 155,378 24 66 2228 212,785 25 67 1179 195,718 25 64 1859

68 12077 MERYEM YENAL 12A 7 2 6,50 7 9 4,75 14 11 11,25 148,255 42 74 2400 210,298 37 68 1222 186,955 36 68 2059

69 12380 FATİH ERGÜL 12 13 3 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 4 4 3,00 29 12 26,00 229,066 1 3 594 209,587 26 69 1232 229,056 15 48 1092

70 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 6 2 5,50 10 7 8,25 16 9 13,75 139,468 2 80 2714 208,463 2 70 1257 175,088 2 76 2373

71 12326 BELİNAY BARLIK 12A 6 8 4,00 11 18 6,50 17 26 10,50 145,910 43 77 2442 207,338 38 71 1284 177,580 39 72 2312

72 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 5 11 2,25 9 12 6,00 14 23 8,25 150,208 40 72 2356 203,260 39 72 1343 177,163 40 73 2321

73 12327 NİMET AKAY 12 1 4 0,00 10 11 7,25 11 15 7,25 147,113 27 75 2416 198,158 27 74 1440 167,703 28 80 2518

74 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 7 2 6,50 6 8 4,00 13 10 10,50 138,078 44 81 2744 196,468 40 75 1480 176,428 41 74 2337

75 12388 SALİH EFE ALAN 12A 6 3 5,25 18 6 16,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 26 17 21,75 231,126 2 2 570 196,042 41 76 1493 201,689 34 60 1724

76 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 0 1 -0,25 6 1 5,75 3 8 1,00 7 11 4,25 16 21 10,75 164,483 34 59 2029 194,443 42 77 1530 171,513 44 78 2434

77 12316 ADA BOZDAĞ 12 2 15 -1,75 10 11 7,25 12 26 5,50 146,868 28 76 2421 191,753 28 78 1586 162,593 29 81 2647

78 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 5 5 3,75 5 11 2,25 10 16 6,00 140,510 29 79 2677 187,770 29 79 1695 171,295 27 79 2440

79 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 6 7 4,25 3 9 0,75 10 23 4,25 19 39 9,25 149,915 41 73 2368 180,968 43 80 1952 172,700 43 77 2416

80 12389 CEREN YETİM 12 5 8 3,00 8 16 4,00 13 24 7,00 127,930 32 85 2847 177,423 30 81 2112 156,190 31 83 2748

81 12006 KADİR CAN ÇAM 12A 2 0 2,00 6 9 3,75 8 9 5,75 129,705 45 84 2841 176,688 44 82 2143 155,235 45 84 2758

82 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 2 3 1,25 4 4 3,00 6 7 4,25 134,790 30 82 2780 176,323 31 83 2160 158,425 30 82 2727

83 12421 ESAT SONGUR 12 2 3 1,25 2 3 1,25 134,163 31 83 2783 166,703 32 84 2547 154,313 32 85 2769

84 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 10 8 8,00 13 5 11,75 1 1 0,75 1 3 0,25 25 17 20,75 189,488 15 26 1264 160,610 45 85 2684 175,713 42 75 2357

85 0 ZEKİ BATIN KAYA   3 3 2,25 1 4 0,00 4 7 2,25 105,508 3 86 2897 140,098 3 86 2875 130,913 3 86 2888
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

1 6810 ENES SARGIN 12A 16 2 15,50 6 1 5,75 35 5 33,75 35 5 33,75 92 13 88,75 256,280 1 1 331 415,883 4 4 35 356,438 1 1 25

2 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 36 3 35,25 34 6 32,50 70 9 67,75 220,240 3 6 697 444,943 2 2 13 341,325 2 2 41

3 12045 SEMİH BULUT 12A 39 1 38,75 38 2 37,50 77 3 76,25 210,265 5 8 848 459,200 1 1 1 340,730 3 3 42

4 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 37 1 36,75 33 4 32,00 70 5 68,75 214,693 4 7 758 443,910 3 3 14 339,758 4 4 44

5 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12 38 2 37,50 27 13 23,75 65 15 61,25 204,298 3 11 948 410,260 1 7 49 331,098 1 5 65

6 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 34 3 33,25 31 9 28,75 65 12 62,00 203,755 7 12 958 411,500 5 6 46 318,720 5 6 108

7 12020 DİLA NUR CAN 12B 32 3 31,25 31 6 29,50 63 9 60,75 206,978 1 10 902 412,040 1 5 44 316,493 1 7 116

8 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 32 5 30,75 31 5 29,75 63 10 60,50 203,148 8 13 969 407,503 6 8 51 311,143 6 8 135

9 12024 ZEYNEP POLAT 12A 4 0 4,00 28 5 26,75 25 11 22,25 57 16 53,00 209,778 6 9 857 369,210 10 15 132 306,913 7 9 152

10 12004 ELİF ECE ŞEN 12 32 4 31,00 26 11 23,25 58 15 54,25 196,248 5 17 1112 382,598 2 13 103 304,698 2 10 166

11 12073 EREN DAĞDELEN 12A 1 0 1,00 35 2 34,50 29 6 27,50 65 8 63,00 189,500 14 25 1262 395,193 8 10 75 304,540 8 11 168

12 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 33 7 31,25 29 11 26,25 62 18 57,50 191,358 1 22 1224 386,393 1 12 93 300,333 1 12 190

13 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 31 4 30,00 17 9 14,75 48 13 44,75 193,093 11 20 1183 351,845 12 21 190 298,653 9 13 196

14 12126 ULAŞ KUKUL 12A 33 4 32,00 33 7 31,25 66 11 63,25 187,013 17 29 1332 399,205 7 9 65 297,923 10 14 201

15 12163 İDİL ONAT 12D 7 1 6,75 25 12 22,00 25 14 21,50 57 27 50,25 226,558 1 5 626 364,083 1 16 150 290,725 1 15 237

16 12003 ELİF ÖZBEK 12A 29 5 27,75 25 14 21,50 54 19 49,25 191,040 13 23 1235 363,450 11 17 153 290,275 11 16 242

17 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 29 7 27,25 35 5 33,75 64 12 61,00 186,545 18 30 1347 390,793 9 11 86 284,240 12 17 295

18 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 26 6 24,50 29 9 26,75 55 15 51,25 193,345 2 19 1176 371,683 2 14 128 283,635 2 18 301

19 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 3 0 3,00 22 4 21,00 27 9 24,75 52 13 48,75 198,925 9 14 1044 351,215 13 22 194 279,655 13 19 340

20 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 28 4 27,00 27 7 25,25 55 11 52,25 182,150 11 36 1481 363,385 3 18 154 279,000 3 20 349

21 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 25 9 22,75 19 17 14,75 44 26 37,50 191,453 12 21 1222 330,265 16 25 289 276,808 14 21 369

22 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 29 7 27,25 12 12 9,00 41 19 36,25 179,343 13 41 1573 312,855 9 35 372 276,788 4 22 370

23 12383 MERT AKALIN 12 29 8 27,00 26 7 24,25 55 15 51,25 177,330 14 43 1628 354,148 4 19 183 274,010 5 23 395

24 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 25 6 23,50 23 11 20,25 48 17 43,75 184,600 19 31 1419 337,925 14 23 241 271,810 15 24 415

25 12095 S ALP ŞAHİ N 12A 24 8 22,00 15 14 11,50 39 22 33,50 188,560 16 27 1290 315,050 21 33 362 271,730 16 25 416

26 12216 AYLİN BORA 12 23 7 21,25 27 11 24,25 50 18 45,50 190,135 7 24 1252 352,120 5 20 187 271,280 6 26 423

27 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 25 6 23,50 21 14 17,50 46 20 41,00 184,080 20 32 1431 332,230 15 24 274 271,270 17 27 424

28 12219 EMİR TÜRKMEN 12 1 0 1,00 21 11 18,25 18 15 14,25 40 26 33,50 196,503 4 16 1106 318,758 8 31 345 266,608 7 28 474

29 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12 22 4 21,00 18 10 15,50 40 14 36,50 183,925 10 34 1436 320,150 7 30 337 264,145 8 29 501

30 16008 KADİR BAYKAL 12 11 3 10,25 1 0 1,00 18 3 17,25 12 6 10,50 42 12 39,00 195,975 6 18 1117 270,273 13 46 634 263,110 9 30 514
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

31 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 23 5 21,75 21 8 19,00 44 13 40,75 180,068 24 40 1549 327,850 17 26 303 262,263 18 31 525

32 12165 ARDA BULDU 12A 23 9 20,75 19 16 15,00 42 25 35,75 182,118 22 37 1484 313,775 22 34 368 261,593 19 32 533

33 12116 ONUR AVA 12 20 6 18,50 23 12 20,00 43 18 38,50 184,025 9 33 1433 326,008 6 27 308 257,305 10 33 584

34 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 20 7 18,25 17 8 15,00 37 15 33,25 182,878 21 35 1461 308,963 23 36 391 255,423 20 34 617

35 12083 ARDA AŞICI 12 9 3 8,25 14 3 13,25 16 4 15,00 11 19 6,25 50 29 42,75 227,388 2 4 612 256,190 16 51 748 252,118 11 35 662

36 12427 BERAT CİVELEK 12A 24 7 22,25 25 9 22,75 49 16 45,00 164,756 28 52 2014 324,242 19 29 316 247,804 21 36 734

37 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 12 7 10,25 13 14 9,50 25 21 19,75 196,538 10 15 1104 285,830 26 42 527 247,323 22 37 746

38 12141 EMİR NİŞLİ 12M 20 7 18,25 16 14 12,50 36 21 30,75 174,648 1 46 1742 294,105 1 39 479 246,923 1 38 758

39 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 23 7 21,25 26 7 24,25 49 14 45,50 164,756 28 52 2014 324,897 18 28 312 245,024 23 39 798

40 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 23 7 21,25 15 10 12,50 38 17 33,75 164,756 28 52 2014 291,687 25 40 487 245,024 23 39 798

41 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 16 4 15,00 11 6 9,50 27 10 24,50 180,713 23 39 1528 280,278 27 44 559 244,163 25 41 812

42 12069 IRMAK ÖZEL 12A 2 0 2,00 15 3 14,25 14 12 11,00 31 15 27,25 178,545 25 42 1596 275,015 28 45 592 239,820 26 42 877

43 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 14 8 12,00 18 14 14,50 32 22 26,50 181,950 12 38 1491 287,268 11 41 515 237,100 12 43 928

44 12096 NAZMİ 12A 19 5 17,75 27 8 25,00 46 13 42,75 164,756 28 52 2014 315,942 20 32 358 235,294 27 44 966

45 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 15 5 13,75 14 4 13,00 29 9 26,75 175,178 16 45 1725 281,858 12 43 549 234,963 13 45 973

46 12011 SELEMENUR ADIYAMAN 12 10 6 8,50 19 7 17,25 29 13 25,75 188,073 8 28 1303 295,183 10 38 474 233,703 14 46 1004

47 12186 ARDA ÇOLAK 12A 17 3 16,25 24 3 23,25 41 6 39,50 164,756 28 52 2014 307,202 24 37 403 231,124 28 47 1053

48 12380 FATİH ERGÜL 12 13 3 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 4 4 3,00 29 12 26,00 229,066 1 3 594 209,587 26 69 1232 229,056 15 48 1092

49 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 16 5 14,75 12 10 9,50 28 15 24,25 162,633 35 61 2071 262,480 29 49 700 224,758 29 49 1188

50 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 19 8 17,00 10 20 5,00 29 28 22,00 155,963 23 64 2215 250,140 18 55 800 224,113 16 50 1206

51 12371 BERİL GÖKHAN 12 10 9 7,75 11 13 7,75 21 22 15,50 176,313 15 44 1676 253,080 17 52 775 219,458 17 51 1316

52 12151 AYBERK ŞAM 12 16 20 11,00 18 14 14,50 34 34 25,50 166,983 18 50 1967 270,188 14 47 637 218,823 18 52 1329

53 12164 KERİME KAHRAMAN 12 11 6 9,50 18 7 16,25 29 13 25,75 162,625 21 62 2072 265,605 15 48 678 210,165 19 53 1520

54 12368 GUL 12 13 2 12,50 12 14 8,50 25 16 21,00 153,518 25 68 2263 241,790 20 58 870 209,078 20 54 1550

55 16002 DOĞA ÖZ 12A 9 5 7,75 14 7 12,25 23 12 20,00 165,925 27 51 1985 253,035 31 53 776 208,710 30 55 1555

56 12131 İSMAİL ATICI 12A 8 2 7,50 17 7 15,25 25 9 22,75 164,756 28 52 2014 261,467 30 50 705 206,799 31 56 1595

57 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 2 1 1,75 6 4 5,00 9 13 5,75 17 18 12,50 171,278 26 47 1833 228,630 34 61 986 206,603 32 57 1599

58 12234 ENES SE EK 12A 12 8 10,00 16 12 13,00 28 20 23,00 155,848 36 65 2218 251,813 32 54 786 204,538 33 58 1661

59 12256 İNCİ UÇKUN 12 9 12 6,00 7 7 5,25 16 19 11,25 164,290 20 60 2038 227,078 24 63 999 202,150 21 59 1715

60 12388 SALİH EFE ALAN 12A 6 3 5,25 18 6 16,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 26 17 21,75 231,126 2 2 570 196,042 41 76 1493 201,689 34 60 1724
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

61 12295 EMREHAN KORÜK 12 7 13 3,75 10 15 6,25 17 28 10,00 168,718 17 48 1929 227,793 23 62 993 200,473 22 61 1751

62 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 9 3 8,25 14 10 11,50 23 13 19,75 153,285 26 69 2271 238,995 22 60 896 197,020 23 62 1825

63 12223 ESMA NAZ KURT 12 7 13 3,75 16 14 12,50 23 27 16,25 164,756 19 52 2014 243,702 19 56 853 196,374 24 63 1845

64 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 8 4 7,00 5 11 2,25 13 15 9,25 155,378 24 66 2228 212,785 25 67 1179 195,718 25 64 1859

65 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 7 5 5,75 12 2 11,50 19 7 17,25 157,150 22 63 2189 239,293 21 59 890 194,065 26 65 1896

66 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 8 4 7,00 16 8 14,00 24 12 21,00 153,173 38 70 2279 243,108 33 57 857 193,433 35 66 1916

67 12077 MERYEM YENAL 12A 7 2 6,50 7 9 4,75 14 11 11,25 148,255 42 74 2400 210,298 37 68 1222 186,955 36 68 2059

68 12268 CEREN MALTA 12A 6 6 4,50 9 12 6,00 15 18 10,50 153,015 39 71 2283 213,940 36 66 1159 186,315 37 69 2073

69 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 5 4 4,00 11 9 8,75 16 13 12,75 154,068 37 67 2251 220,583 35 65 1076 186,018 38 70 2086

70 0 ZEYNEP ŞE   11 12 8,00 15 15 11,25 26 27 19,25 142,390 2 78 2649 226,593 1 64 1005 185,050 2 71 2113

71 12326 BELİNAY BARLIK 12A 6 8 4,00 11 18 6,50 17 26 10,50 145,910 43 77 2442 207,338 38 71 1284 177,580 39 72 2312

72 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 5 11 2,25 9 12 6,00 14 23 8,25 150,208 40 72 2356 203,260 39 72 1343 177,163 40 73 2321

73 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 7 2 6,50 6 8 4,00 13 10 10,50 138,078 44 81 2744 196,468 40 75 1480 176,428 41 74 2337

74 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 10 8 8,00 13 5 11,75 1 1 0,75 1 3 0,25 25 17 20,75 189,488 15 26 1264 160,610 45 85 2684 175,713 42 75 2357

75 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 6 2 5,50 10 7 8,25 16 9 13,75 139,468 2 80 2714 208,463 2 70 1257 175,088 2 76 2373

76 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 6 7 4,25 3 9 0,75 10 23 4,25 19 39 9,25 149,915 41 73 2368 180,968 43 80 1952 172,700 43 77 2416

77 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 0 1 -0,25 6 1 5,75 3 8 1,00 7 11 4,25 16 21 10,75 164,483 34 59 2029 194,443 42 77 1530 171,513 44 78 2434

78 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 5 5 3,75 5 11 2,25 10 16 6,00 140,510 29 79 2677 187,770 29 79 1695 171,295 27 79 2440

79 12327 NİMET AKAY 12 1 4 0,00 10 11 7,25 11 15 7,25 147,113 27 75 2416 198,158 27 74 1440 167,703 28 80 2518

80 12316 ADA BOZDAĞ 12 2 15 -1,75 10 11 7,25 12 26 5,50 146,868 28 76 2421 191,753 28 78 1586 162,593 29 81 2647

81 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 2 3 1,25 4 4 3,00 6 7 4,25 134,790 30 82 2780 176,323 31 83 2160 158,425 30 82 2727

82 12389 CEREN YETİM 12 5 8 3,00 8 16 4,00 13 24 7,00 127,930 32 85 2847 177,423 30 81 2112 156,190 31 83 2748

83 12006 KADİR CAN ÇAM 12A 2 0 2,00 6 9 3,75 8 9 5,75 129,705 45 84 2841 176,688 44 82 2143 155,235 45 84 2758

84 0 ZEKİ BATIN KAYA   3 3 2,25 1 4 0,00 4 7 2,25 105,508 3 86 2897 140,098 3 86 2875 130,913 3 86 2888
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 6,2 7,70 5,7 3,5 4,84 9,1 4,4 7,99 7,5 5,7 6,10 31,6 19,7 26,63 191,150 221,450 216,890

Okul Ortalaması 1,0 0,4 0,86 0,9 0,2 0,83 16,8 5,6 15,36 16,9 9,8 14,48 35,6 16,0 31,53 175,760 286,610 237,440

KATILIMLAR

1 6810 ENES SARGIN 12A 16 2 15,50 6 1 5,75 35 5 33,75 35 5 33,75 92 13 88,75 256,280 1 1 331 415,883 4 4 35 356,438 1 1 25

2 12388 SALİH EFE ALAN 12A 6 3 5,25 18 6 16,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 26 17 21,75 231,126 2 2 570 196,042 41 76 1493 201,689 34 60 1724

3 12380 FATİH ERGÜL 12 13 3 12,25 10 4 9,00 2 1 1,75 4 4 3,00 29 12 26,00 229,066 1 3 594 209,587 26 69 1232 229,056 15 48 1092

4 12083 ARDA AŞICI 12 9 3 8,25 14 3 13,25 16 4 15,00 11 19 6,25 50 29 42,75 227,388 2 4 612 256,190 16 51 748 252,118 11 35 662

5 12163 İDİL ONAT 12D 7 1 6,75 25 12 22,00 25 14 21,50 57 27 50,25 226,558 1 5 626 364,083 1 16 150 290,725 1 15 237

6 12024 ZEYNEP POLAT 12A 4 0 4,00 28 5 26,75 25 11 22,25 57 16 53,00 209,778 6 9 857 369,210 10 15 132 306,913 7 9 152

7 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 3 0 3,00 22 4 21,00 27 9 24,75 52 13 48,75 198,925 9 14 1044 351,215 13 22 194 279,655 13 19 340

8 12219 EMİR TÜRKMEN 12 1 0 1,00 21 11 18,25 18 15 14,25 40 26 33,50 196,503 4 16 1106 318,758 8 31 345 266,608 7 28 474

9 16008 KADİR BAYKAL 12 11 3 10,25 1 0 1,00 18 3 17,25 12 6 10,50 42 12 39,00 195,975 6 18 1117 270,273 13 46 634 263,110 9 30 514

10 12073 EREN DAĞDELEN 12A 1 0 1,00 35 2 34,50 29 6 27,50 65 8 63,00 189,500 14 25 1262 395,193 8 10 75 304,540 8 11 168

11 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 10 8 8,00 13 5 11,75 1 1 0,75 1 3 0,25 25 17 20,75 189,488 15 26 1264 160,610 45 85 2684 175,713 42 75 2357

12 12069 IRMAK ÖZEL 12A 2 0 2,00 15 3 14,25 14 12 11,00 31 15 27,25 178,545 25 42 1596 275,015 28 45 592 239,820 26 42 877

13 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 2 1 1,75 6 4 5,00 9 13 5,75 17 18 12,50 171,278 26 47 1833 228,630 34 61 986 206,603 32 57 1599

14 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 0 1 -0,25 6 1 5,75 3 8 1,00 7 11 4,25 16 21 10,75 164,483 34 59 2029 194,443 42 77 1530 171,513 44 78 2434

15 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 6 7 4,25 3 9 0,75 10 23 4,25 19 39 9,25 149,915 41 73 2368 180,968 43 80 1952 172,700 43 77 2416
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 2,81 1,96 2,32 2,04 1,90 1,56 2,66 1,80 2,21 16,59 10,04 14,08 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 12,78 4,70 11,60 3,99 0,93 3,76 6,13 3,14 5,34 4,77 3,55 3,88 6,03 3,10 5,26 33,70 15,42 29,84 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 29 1 28,75 10 0 10,00 14 0 14,00 11 2 10,50 13 0 13,00 77 3 76,25 210,3 848 459,2 1 340,7 42

2 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 26 3 25,25 10 0 10,00 13 1 12,75 12 1 11,75 9 4 8,00 70 9 67,75 220,2 697 444,9 13 341,3 41

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 27 1 26,75 10 0 10,00 10 2 9,50 11 1 10,75 12 1 11,75 70 5 68,75 214,7 758 443,9 14 339,8 44

4 6810 ENES SARGIN 12A 26 4 25,00 9 1 8,75 11 3 10,25 12 1 11,75 12 1 11,75 70 10 67,50 256,3 331 415,9 35 356,4 25

5 12020 DİLA NUR CAN 12B 24 3 23,25 8 0 8,00 11 1 10,75 10 3 9,25 10 2 9,50 63 9 60,75 207,0 902 412,0 44 316,5 116

6 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 25 2 24,50 9 1 8,75 12 2 11,50 10 3 9,25 9 4 8,00 65 12 62,00 203,8 958 411,5 46 318,7 108

7 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12 29 1 28,75 9 1 8,75 10 4 9,00 9 4 8,00 8 5 6,75 65 15 61,25 204,3 948 410,3 49 331,1 65

8 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 22 5 20,75 10 0 10,00 11 0 11,00 8 4 7,00 12 1 11,75 63 10 60,50 203,1 969 407,5 51 311,1 135

9 12126 ULAŞ KUKUL 12A 24 4 23,00 9 0 9,00 10 4 9,00 12 1 11,75 11 2 10,50 66 11 63,25 187,0 1332 399,2 65 297,9 201

10 12073 EREN DAĞDELEN 12A 25 2 24,50 10 0 10,00 9 3 8,25 10 3 9,25 10 0 10,00 64 8 62,00 189,5 1262 395,2 75 304,5 168

11 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 21 5 19,75 8 2 7,50 13 1 12,75 12 1 11,75 10 3 9,25 64 12 61,00 186,5 1347 390,8 86 284,2 295

12 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 26 4 25,00 7 3 6,25 10 4 9,00 11 2 10,50 8 5 6,75 62 18 57,50 191,4 1224 386,4 93 300,3 190

13 12004 ELİF ECE ŞEN 12 24 2 23,50 8 2 7,50 9 3 8,25 8 5 6,75 9 3 8,25 58 15 54,25 196,2 1112 382,6 103 304,7 166

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 20 5 18,75 6 1 5,75 9 3 8,25 10 3 9,25 10 3 9,25 55 15 51,25 193,3 1176 371,7 128 283,6 301

15 12024 ZEYNEP POLAT 12A 20 3 19,25 8 2 7,50 9 2 8,50 6 7 4,25 10 2 9,50 53 16 49,00 209,8 857 369,2 132 306,9 152

16 12163 İDİL ONAT 12D 18 9 15,75 7 3 6,25 8 6 6,50 8 4 7,00 9 4 8,00 50 26 43,50 226,6 626 364,1 150 290,7 237

17 12003 ELİF ÖZBEK 12A 22 3 21,25 7 2 6,50 8 5 6,75 8 5 6,75 9 4 8,00 54 19 49,25 191,0 1235 363,5 153 290,3 242

18 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 20 4 19,00 8 0 8,00 7 2 6,50 10 3 9,25 10 2 9,50 55 11 52,25 182,2 1481 363,4 154 279,0 349

19 12383 MERT AKALIN 12 20 7 18,25 9 1 8,75 10 4 9,00 7 3 6,25 9 0 9,00 55 15 51,25 177,3 1628 354,1 183 274,0 395

20 12216 AYLİN BORA 12 19 4 18,00 4 3 3,25 9 4 8,00 7 6 5,50 11 1 10,75 50 18 45,50 190,1 1252 352,1 187 271,3 423

21 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 22 3 21,25 9 1 8,75 7 3 6,25 4 2 3,50 6 4 5,00 48 13 44,75 193,1 1183 351,8 190 298,7 196

22 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 13 4 12,00 9 0 9,00 11 2 10,50 7 4 6,00 9 3 8,25 49 13 45,75 198,9 1044 351,2 194 279,7 340

23 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 17 5 15,75 8 1 7,75 12 2 11,50 7 3 6,25 4 6 2,50 48 17 43,75 184,6 1419 337,9 241 271,8 415

24 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 17 5 15,75 8 1 7,75 7 3 6,25 7 5 5,75 7 6 5,50 46 20 41,00 184,1 1431 332,2 274 271,3 424

25 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 17 7 15,25 8 2 7,50 6 5 4,75 7 5 5,75 6 7 4,25 44 26 37,50 191,5 1222 330,3 289 276,8 369

26 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 20 4 19,00 3 1 2,75 7 2 6,50 5 5 3,75 9 1 8,75 44 13 40,75 180,1 1549 327,9 303 262,3 525

27 12116 ONUR AVA 12 13 4 12,00 7 2 6,50 7 4 6,00 7 6 5,50 9 2 8,50 43 18 38,50 184,0 1433 326,0 308 257,3 584

28 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 18 7 16,25 5 0 5,00 8 2 7,50 11 2 10,50 7 3 6,25 49 14 45,50 164,8 2014 324,9 312 245,0 798

29 12427 BERAT CİVELEK 12A 17 5 15,75 7 2 6,50 7 3 6,25 9 4 8,00 9 2 8,50 49 16 45,00 164,8 2014 324,2 316 247,8 734
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 2,81 1,96 2,32 2,04 1,90 1,56 2,66 1,80 2,21 16,59 10,04 14,08 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 12,78 4,70 11,60 3,99 0,93 3,76 6,13 3,14 5,34 4,77 3,55 3,88 6,03 3,10 5,26 33,70 15,42 29,84 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

30 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12 17 3 16,25 5 1 4,75 4 2 3,50 9 4 8,00 5 4 4,00 40 14 36,50 183,9 1436 320,2 337 264,1 501

31 12219 EMİR TÜRKMEN 12 13 10 10,50 8 1 7,75 6 5 4,75 5 7 3,25 7 3 6,25 39 26 32,50 196,5 1106 318,8 345 266,6 474

32 12096 NAZMİ 12A 14 4 13,00 5 1 4,75 11 0 11,00 7 5 5,75 9 3 8,25 46 13 42,75 164,8 2014 315,9 358 235,3 966

33 12095 S ALP ŞAHİ N 12A 21 5 19,75 3 3 2,25 6 3 5,25 5 5 3,75 4 6 2,50 39 22 33,50 188,6 1290 315,1 362 271,7 416

34 12165 ARDA BULDU 12A 15 9 12,75 8 0 8,00 9 4 8,00 6 6 4,50 4 6 2,50 42 25 35,75 182,1 1484 313,8 368 261,6 533

35 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 22 5 20,75 7 2 6,50 6 4 5,00 2 1 1,75 4 7 2,25 41 19 36,25 179,3 1573 312,9 372 276,8 370

36 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 14 6 12,50 6 1 5,75 7 2 6,50 2 4 1,00 8 2 7,50 37 15 33,25 182,9 1461 309,0 391 255,4 617

37 12186 ARDA ÇOLAK 12A 17 3 16,25 9 1 8,75 9 1 8,75 6 1 5,75 41 6 39,50 164,8 2014 307,2 403 231,1 1053

38 12011 SELEMENUR ADIYAMAN 12 9 5 7,75 1 1 0,75 4 2 3,50 6 4 5,00 9 1 8,75 29 13 25,75 188,1 1303 295,2 474 233,7 1004

39 12141 EMİR NİŞLİ 12M 18 3 17,25 2 4 1,00 4 4 3,00 6 4 5,00 6 6 4,50 36 21 30,75 174,6 1742 294,1 479 246,9 758

40 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 16 6 14,50 7 1 6,75 5 3 4,25 4 4 3,00 6 3 5,25 38 17 33,75 164,8 2014 291,7 487 245,0 798

41 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 11 7 9,25 3 1 2,75 9 2 8,50 5 7 3,25 4 5 2,75 32 22 26,50 182,0 1491 287,3 515 237,1 928

42 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 9 6 7,50 3 1 2,75 4 5 2,75 4 6 2,50 5 3 4,25 25 21 19,75 196,5 1104 285,8 527 247,3 746

43 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 11 5 9,75 4 0 4,00 7 1 6,75 1 1 0,75 6 2 5,50 29 9 26,75 175,2 1725 281,9 549 235,0 973

44 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 14 4 13,00 2 0 2,00 7 1 6,75 2 3 1,25 2 2 1,50 27 10 24,50 180,7 1528 280,3 559 244,2 812

45 12069 IRMAK ÖZEL 12A 12 2 11,50 3 1 2,75 6 2 5,50 3 5 1,75 5 5 3,75 29 15 25,25 178,5 1596 275,0 592 239,8 877

46 16008 KADİR BAYKAL 12 13 3 12,25 5 0 5,00 7 3 6,25 3 2 2,50 2 1 1,75 30 9 27,75 196,0 1117 270,3 634 263,1 514

47 12151 AYBERK ŞAM 12 11 16 7,00 5 4 4,00 7 5 5,75 5 4 4,00 6 5 4,75 34 34 25,50 167,0 1967 270,2 637 218,8 1329

48 12164 KERİME KAHRAMAN 12 9 6 7,50 2 0 2,00 9 2 8,50 2 3 1,25 7 2 6,50 29 13 25,75 162,6 2072 265,6 678 210,2 1520

49 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 12 4 11,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 6 4 5,00 28 15 24,25 162,6 2071 262,5 700 224,8 1188

50 12131 İSMAİL ATICI 12A 8 2 7,50 4 1 3,75 6 5 4,75 7 1 6,75 25 9 22,75 164,8 2014 261,5 705 206,8 1595

51 12083 ARDA AŞICI 12 14 4 13,00 2 0 2,00 1 8 -1,00 6 5 4,75 4 6 2,50 27 23 21,25 227,4 612 256,2 748 252,1 662

52 12371 BERİL GÖKHAN 12 9 7 7,25 1 2 0,50 2 4 1,00 4 4 3,00 5 5 3,75 21 22 15,50 176,3 1676 253,1 775 219,5 1316

53 16002 DOĞA ÖZ 12A 6 5 4,75 3 0 3,00 6 1 5,75 4 2 3,50 4 4 3,00 23 12 20,00 165,9 1985 253,0 776 208,7 1555

54 12234 ENES SE EK 12A 10 6 8,50 2 2 1,50 6 2 5,50 2 7 0,25 8 3 7,25 28 20 23,00 155,8 2218 251,8 786 204,5 1661

55 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 14 5 12,75 5 3 4,25 2 7 0,25 2 8 0,00 6 5 4,75 29 28 22,00 156,0 2215 250,1 800 224,1 1206

56 12223 ESMA NAZ KURT 12 5 13 1,75 2 0 2,00 4 6 2,50 3 7 1,25 9 1 8,75 23 27 16,25 164,8 2014 243,7 853 196,4 1845

57 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 8 4 7,00 6 1 5,75 4 6 2,50 6 1 5,75 24 12 21,00 153,2 2279 243,1 857 193,4 1916

58 12368 GUL 12 11 1 10,75 2 1 1,75 7 3 6,25 3 6 1,50 2 5 0,75 25 16 21,00 153,5 2263 241,8 870 209,1 1550
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 2,81 1,96 2,32 2,04 1,90 1,56 2,66 1,80 2,21 16,59 10,04 14,08 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 12,78 4,70 11,60 3,99 0,93 3,76 6,13 3,14 5,34 4,77 3,55 3,88 6,03 3,10 5,26 33,70 15,42 29,84 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

59 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 7 4 6,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 7 0 7,00 19 7 17,25 157,2 2189 239,3 890 194,1 1896

60 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 9 3 8,25 7 2 6,50 1 5 -0,25 6 3 5,25 23 13 19,75 153,3 2271 239,0 896 197,0 1825

61 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 5 4 4,00 1 0 1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 5 3 4,25 15 17 10,75 171,3 1833 228,6 986 206,6 1599

62 12295 EMREHAN KORÜK 12 5 9 2,75 2 4 1,00 5 4 4,00 1 5 -0,25 4 6 2,50 17 28 10,00 168,7 1929 227,8 993 200,5 1751

63 12256 İNCİ UÇKUN 12 7 11 4,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 3 2,25 16 19 11,25 164,3 2038 227,1 999 202,2 1715

64 0 ZEYNEP ŞE   8 10 5,50 3 2 2,50 6 2 5,50 2 7 0,25 7 6 5,50 26 27 19,25 142,4 2649 226,6 1005 185,1 2113

65 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 5 4 4,00 5 4 4,00 2 3 1,25 4 2 3,50 16 13 12,75 154,1 2251 220,6 1076 186,0 2086

66 12268 CEREN MALTA 12A 6 6 4,50 3 5 1,75 1 4 0,00 5 3 4,25 15 18 10,50 153,0 2283 213,9 1159 186,3 2073

67 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 7 4 6,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 4 3,00 1 5 -0,25 13 15 9,25 155,4 2228 212,8 1179 195,7 1859

68 12077 MERYEM YENAL 12A 7 2 6,50 3 3 2,25 1 1 0,75 3 5 1,75 14 11 11,25 148,3 2400 210,3 1222 187,0 2059

69 12380 FATİH ERGÜL 12 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 6 5 4,75 229,1 594 209,6 1232 229,1 1092

70 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 6 2 5,50 4 5 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 16 9 13,75 139,5 2714 208,5 1257 175,1 2373

71 12326 BELİNAY BARLIK 12A 4 7 2,25 2 1 1,75 3 10 0,50 1 3 0,25 7 5 5,75 17 26 10,50 145,9 2442 207,3 1284 177,6 2312

72 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 4 8 2,00 1 3 0,25 5 3 4,25 0 4 -1,00 4 5 2,75 14 23 8,25 150,2 2356 203,3 1343 177,2 2321

73 12327 NİMET AKAY 12 1 4 0,00 4 4 3,00 1 4 0,00 5 3 4,25 11 15 7,25 147,1 2416 198,2 1440 167,7 2518

74 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 7 0 7,00 0 2 -0,50 4 2 3,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 13 10 10,50 138,1 2744 196,5 1480 176,4 2337

75 12388 SALİH EFE ALAN 12A 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 8 0,00 231,1 570 196,0 1493 201,7 1724

76 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 3 8 1,00 3 5 1,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 10 19 5,25 164,5 2029 194,4 1530 171,5 2434

77 12316 ADA BOZDAĞ 12 2 14 -1,50 0 1 -0,25 6 5 4,75 1 1 0,75 3 5 1,75 12 26 5,50 146,9 2421 191,8 1586 162,6 2647

78 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 10 16 6,00 140,5 2677 187,8 1695 171,3 2440

79 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 3 9 0,75 4 8 2,00 3 9 0,75 3 6 1,50 13 32 5,00 149,9 2368 181,0 1952 172,7 2416

80 12389 CEREN YETİM 12 5 8 3,00 3 7 1,25 1 4 0,00 4 5 2,75 13 24 7,00 127,9 2847 177,4 2112 156,2 2748

81 12006 KADİR CAN ÇAM 12A 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 5 2 4,50 8 9 5,75 129,7 2841 176,7 2143 155,2 2758

82 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 6 7 4,25 134,8 2780 176,3 2160 158,4 2727

83 12421 ESAT SONGUR 12 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 134,2 2783 166,7 2547 154,3 2769

84 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 189,5 1264 160,6 2684 175,7 2357

85 0 ZEKİ BATIN KAYA   3 3 2,25 1 4 0,00 4 7 2,25 105,5 2897 140,1 2875 130,9 2888
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 2,81 1,96 2,32 2,04 1,90 1,56 2,66 1,80 2,21 16,59 10,04 14,08 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 12,78 4,70 11,60 3,99 0,93 3,76 6,13 3,14 5,34 4,77 3,55 3,88 6,03 3,10 5,26 33,70 15,42 29,84 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 0,24 0,07 0,23 0,20 0,12 0,17 0,16 0,09 0,14 0,35 0,08 0,33 12,78 4,70 11,60 3,99 0,93 3,76 17,72 5,99 16,23 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

1 6810 ENES SARGIN 12A 5 0 5,00 6 2 5,50 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 51 7 49,25 256,3 331 415,9 35 356,4 25

2 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 26 3 25,25 10 0 10,00 36 3 35,25 220,2 697 444,9 13 341,3 41

3 12045 SEMİH BULUT 12A 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 210,3 848 459,2 1 340,7 42

4 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 27 1 26,75 10 0 10,00 37 1 36,75 214,7 758 443,9 14 339,8 44

5 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12 29 1 28,75 9 1 8,75 38 2 37,50 204,3 948 410,3 49 331,1 65

6 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 25 2 24,50 9 1 8,75 34 3 33,25 203,8 958 411,5 46 318,7 108

7 12020 DİLA NUR CAN 12B 24 3 23,25 8 0 8,00 32 3 31,25 207,0 902 412,0 44 316,5 116

8 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 22 5 20,75 10 0 10,00 32 5 30,75 203,1 969 407,5 51 311,1 135

9 12024 ZEYNEP POLAT 12A 1 0 1,00 3 0 3,00 20 3 19,25 8 2 7,50 32 5 30,75 209,8 857 369,2 132 306,9 152

10 12004 ELİF ECE ŞEN 12 24 2 23,50 8 2 7,50 32 4 31,00 196,2 1112 382,6 103 304,7 166

11 12073 EREN DAĞDELEN 12A 25 2 24,50 10 0 10,00 35 2 34,50 189,5 1262 395,2 75 304,5 168

12 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 26 4 25,00 7 3 6,25 33 7 31,25 191,4 1224 386,4 93 300,3 190

13 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 22 3 21,25 9 1 8,75 31 4 30,00 193,1 1183 351,8 190 298,7 196

14 12126 ULAŞ KUKUL 12A 24 4 23,00 9 0 9,00 33 4 32,00 187,0 1332 399,2 65 297,9 201

15 12163 İDİL ONAT 12D 18 9 15,75 7 3 6,25 25 12 22,00 226,6 626 364,1 150 290,7 237

16 12003 ELİF ÖZBEK 12A 22 3 21,25 7 2 6,50 29 5 27,75 191,0 1235 363,5 153 290,3 242

17 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 21 5 19,75 8 2 7,50 29 7 27,25 186,5 1347 390,8 86 284,2 295

18 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 20 5 18,75 6 1 5,75 26 6 24,50 193,3 1176 371,7 128 283,6 301

19 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 3 0 3,00 13 4 12,00 9 0 9,00 25 4 24,00 198,9 1044 351,2 194 279,7 340

20 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 20 4 19,00 8 0 8,00 28 4 27,00 182,2 1481 363,4 154 279,0 349

21 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 17 7 15,25 8 2 7,50 25 9 22,75 191,5 1222 330,3 289 276,8 369

22 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 22 5 20,75 7 2 6,50 29 7 27,25 179,3 1573 312,9 372 276,8 370

23 12383 MERT AKALIN 12 20 7 18,25 9 1 8,75 29 8 27,00 177,3 1628 354,1 183 274,0 395

24 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 17 5 15,75 8 1 7,75 25 6 23,50 184,6 1419 337,9 241 271,8 415

25 12095 S ALP ŞAHİ N 12A 21 5 19,75 3 3 2,25 24 8 22,00 188,6 1290 315,1 362 271,7 416

26 12216 AYLİN BORA 12 19 4 18,00 4 3 3,25 23 7 21,25 190,1 1252 352,1 187 271,3 423

27 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 17 5 15,75 8 1 7,75 25 6 23,50 184,1 1431 332,2 274 271,3 424

28 12219 EMİR TÜRKMEN 12 13 10 10,50 8 1 7,75 21 11 18,25 196,5 1106 318,8 345 266,6 474

29 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12 17 3 16,25 5 1 4,75 22 4 21,00 183,9 1436 320,2 337 264,1 501
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 0,24 0,07 0,23 0,20 0,12 0,17 0,16 0,09 0,14 0,35 0,08 0,33 12,78 4,70 11,60 3,99 0,93 3,76 17,72 5,99 16,23 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

30 16008 KADİR BAYKAL 12 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 5 1 4,75 13 3 12,25 5 0 5,00 29 6 27,50 196,0 1117 270,3 634 263,1 514

31 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 20 4 19,00 3 1 2,75 23 5 21,75 180,1 1549 327,9 303 262,3 525

32 12165 ARDA BULDU 12A 15 9 12,75 8 0 8,00 23 9 20,75 182,1 1484 313,8 368 261,6 533

33 12116 ONUR AVA 12 13 4 12,00 7 2 6,50 20 6 18,50 184,0 1433 326,0 308 257,3 584

34 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 14 6 12,50 6 1 5,75 20 7 18,25 182,9 1461 309,0 391 255,4 617

35 12083 ARDA AŞICI 12 4 3 3,25 5 0 5,00 14 4 13,00 2 0 2,00 25 7 23,25 227,4 612 256,2 748 252,1 662

36 12427 BERAT CİVELEK 12A 17 5 15,75 7 2 6,50 24 7 22,25 164,8 2014 324,2 316 247,8 734

37 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 9 6 7,50 3 1 2,75 12 7 10,25 196,5 1104 285,8 527 247,3 746

38 12141 EMİR NİŞLİ 12M 18 3 17,25 2 4 1,00 20 7 18,25 174,6 1742 294,1 479 246,9 758

39 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 18 7 16,25 5 0 5,00 23 7 21,25 164,8 2014 324,9 312 245,0 798

40 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 16 6 14,50 7 1 6,75 23 7 21,25 164,8 2014 291,7 487 245,0 798

41 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 14 4 13,00 2 0 2,00 16 4 15,00 180,7 1528 280,3 559 244,2 812

42 12069 IRMAK ÖZEL 12A 2 0 2,00 12 2 11,50 3 1 2,75 17 3 16,25 178,5 1596 275,0 592 239,8 877

43 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 11 7 9,25 3 1 2,75 14 8 12,00 182,0 1491 287,3 515 237,1 928

44 12096 NAZMİ 12A 14 4 13,00 5 1 4,75 19 5 17,75 164,8 2014 315,9 358 235,3 966

45 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 11 5 9,75 4 0 4,00 15 5 13,75 175,2 1725 281,9 549 235,0 973

46 12011 SELEMENUR ADIYAMAN 12 9 5 7,75 1 1 0,75 10 6 8,50 188,1 1303 295,2 474 233,7 1004

47 12186 ARDA ÇOLAK 12A 17 3 16,25 17 3 16,25 164,8 2014 307,2 403 231,1 1053

48 12380 FATİH ERGÜL 12 6 0 6,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 15 4 14,00 229,1 594 209,6 1232 229,1 1092

49 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 12 4 11,00 4 1 3,75 16 5 14,75 162,6 2071 262,5 700 224,8 1188

50 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 14 5 12,75 5 3 4,25 19 8 17,00 156,0 2215 250,1 800 224,1 1206

51 12371 BERİL GÖKHAN 12 9 7 7,25 1 2 0,50 10 9 7,75 176,3 1676 253,1 775 219,5 1316

52 12151 AYBERK ŞAM 12 11 16 7,00 5 4 4,00 16 20 11,00 167,0 1967 270,2 637 218,8 1329

53 12164 KERİME KAHRAMAN 12 9 6 7,50 2 0 2,00 11 6 9,50 162,6 2072 265,6 678 210,2 1520

54 12368 GUL 12 11 1 10,75 2 1 1,75 13 2 12,50 153,5 2263 241,8 870 209,1 1550

55 16002 DOĞA ÖZ 12A 6 5 4,75 3 0 3,00 9 5 7,75 165,9 1985 253,0 776 208,7 1555

56 12131 İSMAİL ATICI 12A 8 2 7,50 8 2 7,50 164,8 2014 261,5 705 206,8 1595

57 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 4 4,00 1 0 1,00 8 5 6,75 171,3 1833 228,6 986 206,6 1599

58 12234 ENES SE EK 12A 10 6 8,50 2 2 1,50 12 8 10,00 155,8 2218 251,8 786 204,5 1661
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 0,24 0,07 0,23 0,20 0,12 0,17 0,16 0,09 0,14 0,35 0,08 0,33 12,78 4,70 11,60 3,99 0,93 3,76 17,72 5,99 16,23 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

59 12256 İNCİ UÇKUN 12 7 11 4,25 2 1 1,75 9 12 6,00 164,3 2038 227,1 999 202,2 1715

60 12388 SALİH EFE ALAN 12A 2 0 2,00 1 0 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 6 4 5,00 231,1 570 196,0 1493 201,7 1724

61 12295 EMREHAN KORÜK 12 5 9 2,75 2 4 1,00 7 13 3,75 168,7 1929 227,8 993 200,5 1751

62 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 9 3 8,25 9 3 8,25 153,3 2271 239,0 896 197,0 1825

63 12223 ESMA NAZ KURT 12 5 13 1,75 2 0 2,00 7 13 3,75 164,8 2014 243,7 853 196,4 1845

64 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 7 4 6,00 1 0 1,00 8 4 7,00 155,4 2228 212,8 1179 195,7 1859

65 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 7 4 6,00 0 1 -0,25 7 5 5,75 157,2 2189 239,3 890 194,1 1896

66 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 8 4 7,00 8 4 7,00 153,2 2279 243,1 857 193,4 1916

67 12077 MERYEM YENAL 12A 7 2 6,50 7 2 6,50 148,3 2400 210,3 1222 187,0 2059

68 12268 CEREN MALTA 12A 6 6 4,50 6 6 4,50 153,0 2283 213,9 1159 186,3 2073

69 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 5 4 4,00 5 4 4,00 154,1 2251 220,6 1076 186,0 2086

70 0 ZEYNEP ŞE   8 10 5,50 3 2 2,50 11 12 8,00 142,4 2649 226,6 1005 185,1 2113

71 12326 BELİNAY BARLIK 12A 4 7 2,25 2 1 1,75 6 8 4,00 145,9 2442 207,3 1284 177,6 2312

72 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 4 8 2,00 1 3 0,25 5 11 2,25 150,2 2356 203,3 1343 177,2 2321

73 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12A 7 0 7,00 0 2 -0,50 7 2 6,50 138,1 2744 196,5 1480 176,4 2337

74 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 4 2 3,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 11 9 8,75 189,5 1264 160,6 2684 175,7 2357

75 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 6 2 5,50 6 2 5,50 139,5 2714 208,5 1257 175,1 2373

76 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 9 0,75 9 16 5,00 149,9 2368 181,0 1952 172,7 2416

77 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 0 1 -0,25 3 8 1,00 3 9 0,75 164,5 2029 194,4 1530 171,5 2434

78 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 5 4 4,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 140,5 2677 187,8 1695 171,3 2440

79 12327 NİMET AKAY 12 1 4 0,00 1 4 0,00 147,1 2416 198,2 1440 167,7 2518

80 12316 ADA BOZDAĞ 12 2 14 -1,50 0 1 -0,25 2 15 -1,75 146,9 2421 191,8 1586 162,6 2647

81 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 134,8 2780 176,3 2160 158,4 2727

82 12389 CEREN YETİM 12 5 8 3,00 5 8 3,00 127,9 2847 177,4 2112 156,2 2748

83 12006 KADİR CAN ÇAM 12A 2 0 2,00 2 0 2,00 129,7 2841 176,7 2143 155,2 2758

84 0 ZEKİ BATIN KAYA   3 3 2,25 3 3 2,25 105,5 2897 140,1 2875 130,9 2888
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 7,32 3,78 6,38 1,76 0,60 1,61 18,33 10,58 15,69 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 0,24 0,07 0,23 0,20 0,12 0,17 0,16 0,09 0,14 0,35 0,08 0,33 12,78 4,70 11,60 3,99 0,93 3,76 17,72 5,99 16,23 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
  12 12A 12B 12C 12D 12M

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12A 12B 12C 12D 12M
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 1,35 1,14 1,07 1,64 1,12 1,36 0,83 0,39 0,73 0,87 0,39 0,77 1,00 0,44 0,89 0,02 0,01 0,01 14,969,69 12,53 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 0,24 0,07 0,23 0,20 0,12 0,17 0,16 0,09 0,14 0,35 0,08 0,33 0,09 0,01 0,09 0,24 0,12 0,22 0,13 0,05 0,12 0,21 0,03 0,20 0,20 0,03 0,19 0,02 0,00 0,02 1,84 0,60 1,71 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

1 6810 ENES SARGIN 12A 5 0 5,00 6 2 5,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 22 3 21,25 256,3 331 415,9 35 356,4 25

2 12388 SALİH EFE ALAN 12A 2 0 2,00 1 0 1,00 3 3 2,25 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 24 9 21,75 231,1 570 196,0 1493 201,7 1724

3 12380 FATİH ERGÜL 12 6 0 6,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 23 7 21,25 229,1 594 209,6 1232 229,1 1092

4 12083 ARDA AŞICI 12 4 3 3,25 5 0 5,00 2 0 2,00 7 1 6,75 3 0 3,00 2 2 1,50 23 6 21,50 227,4 612 256,2 748 252,1 662

5 12163 İDİL ONAT 12D 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 7 1 6,75 226,6 626 364,1 150 290,7 237

6 12024 ZEYNEP POLAT 12A 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 209,8 857 369,2 132 306,9 152

7 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 3 0 3,00 3 0 3,00 198,9 1044 351,2 194 279,7 340

8 12219 EMİR TÜRKMEN 12 1 0 1,00 1 0 1,00 196,5 1106 318,8 345 266,6 474

9 16008 KADİR BAYKAL 12 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 5 1 4,75 1 0 1,00 12 3 11,25 196,0 1117 270,3 634 263,1 514

10 12073 EREN DAĞDELEN 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 189,5 1262 395,2 75 304,5 168

11 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 4 2 3,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 5 1 4,75 2 1 1,75 23 13 19,75 189,5 1264 160,6 2684 175,7 2357

12 12069 IRMAK ÖZEL 12A 2 0 2,00 2 0 2,00 178,5 1596 275,0 592 239,8 877

13 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 171,3 1833 228,6 986 206,6 1599

14 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 6 2 5,50 164,5 2029 194,4 1530 171,5 2434

15 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 6 7 4,25 149,9 2368 181,0 1952 172,7 2416

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY HIZ VE RENK AYT 3 86 268 268 2935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,27 0,83 2,06 3,73 2,46 3,12 1,47 2,06 0,95 1,78 0,85 1,57 1,35 1,14 1,07 1,64 1,12 1,36 0,83 0,39 0,73 0,87 0,39 0,77 1,00 0,44 0,89 0,02 0,01 0,01 14,969,69 12,53 191,2 221,5 216,9

Okul Ortalaması 0,24 0,07 0,23 0,20 0,12 0,17 0,16 0,09 0,14 0,35 0,08 0,33 0,09 0,01 0,09 0,24 0,12 0,22 0,13 0,05 0,12 0,21 0,03 0,20 0,20 0,03 0,19 0,02 0,00 0,02 1,84 0,60 1,71 175,8 286,6 237,4

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
  12 12A 12B 12C 12D 12M

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12A 12B 12C 12D 12M



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SUNKUR 16005   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,828 191,150 1 49 165 165 1948

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
199,355 221,450 2 73 173 173 1416

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
189,128 216,890 1 67 201 201 2006

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 3 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 11 6 9,50 32

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Toplam: 280 66 26 59,50 21 41,42 93,42 73,79

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ BATIN KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
105,508 191,150 3 86 267 267 2897

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
140,098 221,450 3 86 267 267 2875

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
130,913 216,890 3 86 267 267 2888

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 3 86 268 268 2935

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 9 2,75 7

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3

Matematik-1 30 5 6 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 2,58 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,83 3,76 1,61

Matematik 40 3 3 2,25 6 3,42 15,36 7,99

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,83 5,34 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,08 3,88 1,56

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,83 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 3,75 14,48 6,10

Toplam: 280 14 24 8,00 3 41,42 93,42 73,79

Matematik     d BD aA c                           

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri     a cAe  b                            

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
142,390 191,150 2 78 244 244 2649

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
226,593 221,450 1 64 124 124 1005

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
185,050 216,890 2 71 213 213 2113

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 3 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 8 10 5,50 18 2,58 11,60 6,38

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 0,83 3,76 1,61

Matematik 40 11 12 8,00 20 3,42 15,36 7,99

Fizik 14 6 2 5,50 39 1,83 5,34 2,32

Kimya 13 2 7 0,25 2 0,08 3,88 1,56

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 1,83 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 3,75 14,48 6,10

Toplam: 280 70 53 56,75 20 41,42 93,42 73,79

Matematik BCEAcaCBd  d  da DEd c      be  A ca  CD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECbE E  e  D cDcd d bd A bbBdDBCdBEacdC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BOZDAĞ 12316 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,868 191,150 28 76 238 238 2421

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
191,753 221,450 28 78 188 188 1586

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
162,593 216,890 29 81 254 254 2647

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 8 6 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 0 3 -0,75 -11

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 3 10 0,50 3

Matematik-2 30 2 14 -1,50 -5 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 2 15 -1,75 -4 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 62 59 47,25 17 84,22 93,42 73,79

Matematik eab Be  bac bcEe    eee     c        c  

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CE DEd D dcdDd D     c     cB DaC c a  e

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AŞICI 12083 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
227,388 191,150 2 4 40 40 612

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
256,190 221,450 16 51 92 92 748

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
252,118 216,890 11 35 75 75 662

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,30 0,23 2,06

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 0,17 3,12

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,43 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 3 8,25 21 0,96 0,86 7,70

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,05 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 0,24 0,22 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,08 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,14 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 14 3 13,25 33 0,76 0,83 4,84

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 16 4 15,00 38 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 11 19 6,25 16 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 113 59 98,25 35 84,22 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1                           EbAD deAECCC E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2   D A       c DABBCE C        BDA eBDe        

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik BeEABDCBb  A  EaBDE Da     D    A  B    

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD



Fen Bilimleri a b E  cdee aecDECec d EAEda ea CdBcCc C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ELİF TÜZ 12385 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,963 191,150 23 64 208 208 2215

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
250,140 221,450 18 55 101 101 800

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
224,113 216,890 16 50 126 126 1206

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 9 2 8,50 28

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 5 3 4,25 43 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 19 8 17,00 43 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 2 7 0,25 2 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 2 8 0,00 0 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 10 20 5,00 13 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 85 55 71,25 25 84,22 93,42 73,79

Matematik EcBCCBBe  A Eb  E B b Da D  CDbD AB dDCe

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri Eebe dE  eb  bac abe dce EABcDAa eaCBdC 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 12151 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,983 191,150 18 50 166 166 1967

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
270,188 221,450 14 47 75 75 637

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
218,823 216,890 18 52 134 134 1329

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 16 8 14,00 47

Geometri 10 7 3 6,25 63

TYT Matematik 40 23 11 20,25 51

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 6 12 3,00 15

Matematik-2 30 11 16 7,00 23 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 5 4 4,00 40 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 16 20 11,00 28 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 18 14 14,50 36 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 101 68 84,00 30 84,22 93,42 73,79

Matematik dbBabBdDEbbcECC ECBeDdcc acd ceDbABcCbC 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri daDC EEdd ADcDDcBa C  BA beBEadEdC bBaC 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 2 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN BORA 12216 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,135 191,150 7 24 93 93 1252

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
352,120 221,450 5 20 25 25 187

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
271,280 216,890 6 26 44 44 423

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 4 3 3,25 33 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 23 7 21,25 53 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 133 35 124,25 44 84,22 93,42 73,79

Matematik eCEABDCBcEcACDE BDECDaD    D   C AcBbcC 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CEeDEBEDe DBcdbDEdBcBecdAEEEBADBCEBECe C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GÖKHAN 12371 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,313 191,150 15 44 141 141 1676

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
253,080 221,450 17 52 95 95 775

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
219,458 216,890 17 51 131 131 1316

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 9 7 7,25 24 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 10 9 7,75 19 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 2 4 1,00 7 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 92 38 82,50 29 84,22 93,42 73,79

Matematik BCE BaCBbE  C      bb D  ba b     e  Bb 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri Ccb   Ea    c cD e  ecE A EaBeb CaBbC  C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE GÜLSEVEN 12110 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,150 191,150 22 63 203 203 2189

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
239,293 221,450 21 59 114 114 890

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
194,065 216,890 26 65 198 198 1896

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 7 5 5,75 14 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 12 2 11,50 29 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 76 34 67,50 24 84,22 93,42 73,79

Matematik eeE   CBb     ECe E D                  b

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri               Ec C B dE A  EB D  EB C  C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA İŞBİLEN 12098 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,950 191,150 12 38 124 124 1491

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
287,268 221,450 11 41 63 63 515

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
237,100 216,890 12 43 100 100 928

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 14 8 12,00 30 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 5 7 3,25 25 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 18 14 14,50 36 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 109 43 98,25 35 84,22 93,42 73,79

Matematik d aCCBBb b  EaCDE  DD Db     a  AA  bD  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri EaDC EE CDADe DE ccdEdceEaABaD b eECc a 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YETİM 12389 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
127,930 191,150 32 85 263 263 2847

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
177,423 221,450 30 81 225 225 2112

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
156,190 216,890 31 83 258 258 2748

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54

Matematik-1 30 6 9 3,75 13

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 3 -0,75 -11

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 5 8 3,00 8 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 1 4 0,00 0 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 46 56 32,00 11 84,22 93,42 73,79

Matematik deaaC Ba    be b C  D  D                

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECcd ddA ae d  c      dc EcacD baC  B Cb

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE ŞEN 12004 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,248 191,150 5 17 83 83 1112

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
382,598 221,450 2 13 15 15 103

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
304,698 216,890 2 10 23 23 166

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 32 4 31,00 78 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 147 36 138,00 49 84,22 93,42 73,79

Matematik eCEABDCBEEEACDEbBDE DDD  D DDCDCAAABCBba

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDEdEDA  eDdbDcCBBBAcaAdEEBda CEBECAaC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TÜRKMEN 12219 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,503 191,150 4 16 82 82 1106

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
318,758 221,450 8 31 44 44 345

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
266,608 216,890 7 28 50 50 474

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 20 5 18,75 63

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,05 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,24 0,22 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,08 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,14 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 1,00 17 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,76 0,83 4,84

Matematik-2 30 13 10 10,50 35 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 21 11 18,25 46 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 5 7 3,25 25 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 128 52 115,00 41 84,22 93,42 73,79

Sosyal-2                                          B    

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik EAdCCBBDdbA EbCaadBec DD     eCDAAB CDCa

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri dabC EEcdDAD  DcacEdEadA aABEacEcC CB C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890



100

0

20

40

60

80

TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMREHAN KORÜK 12295 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,718 191,150 17 48 162 162 1929

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
227,793 221,450 23 62 122 122 993

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
200,473 216,890 22 61 182 182 1751

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 13 6 11,50 38

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 4 1,00 10 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 7 13 3,75 9 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 84 55 70,25 25 84,22 93,42 73,79

Matematik aCE Beb     Ccda      bd   Db   A  cbaCa

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CEdeEBEa     c acC eed     aecD Cca C dC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT SONGUR 12421 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,163 191,150 31 83 257 257 2783

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
166,703 221,450 32 84 247 247 2547

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
154,313 216,890 32 85 261 261 2769

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Fizik 14 2 1 1,75 13 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 36 16 32,00 11 84,22 93,42 73,79

Fen Bilimleri CE     a                   a  c         

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NAZ KURT 12223 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,756 191,150 19 52 171 171 2014

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
243,702 221,450 19 56 109 109 853

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
196,374 216,890 24 63 190 190 1845

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Matematik-2 30 5 13 1,75 6 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 7 13 3,75 9 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 3 7 1,25 10 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 16 14 12,50 31 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 86 50 73,09 26 84,22 93,42 73,79

Matematik E ceCBdbc    a  EdBca ba    ba      C  B

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri abeC Ed  aeDB cc  cdEdce EABED EBCcCB C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ERGÜL 12380 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,066 191,150 1 3 38 38 594

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
209,587 221,450 26 69 151 151 1232

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
229,056 216,890 15 48 117 117 1092

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,30 0,23 2,06

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,08 0,17 3,12

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,43 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 3 12,25 31 0,96 0,86 7,70

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,05 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,24 0,22 1,36

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,08 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,14 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 10 4 9,00 23 0,76 0,83 4,84

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 2 1 1,75 4 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 2 3 1,25 9 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 92 35 82,84 30 84,22 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDE  a cDC            a  E     C EEC 

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2    e                  DBc aEAC dDADAC         

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik E  C                c                   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri bCcd      A                  D      c C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ ŞENOCAK 12407 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,510 191,150 29 79 247 247 2677

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
187,770 221,450 29 79 190 190 1695

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
171,295 216,890 27 79 242 242 2440

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 5 5 3,75 9 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 2 5 0,75 5 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 54 48 42,00 15 84,22 93,42 73,79

Matematik EA CCd   b   b         D    e   c       

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri  eeb E   aAe  b ea          cD E  b c C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GUL 12368 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,518 191,150 25 68 216 216 2263

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
241,790 221,450 20 58 111 111 870

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
209,078 216,890 20 54 157 157 1550

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 9 3 8,25 28

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 13 2 12,50 31 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 3 6 1,50 12 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 79 43 68,25 24 84,22 93,42 73,79

Matematik EA CCB   bA E CDE        D      c  A D  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDe Ec  DeD Dac cEd  ec EA bc   e CB ec

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KAAN SUZAK 12047 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,343 191,150 13 41 135 135 1573

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
312,855 221,450 9 35 50 50 372

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
276,788 216,890 4 22 39 39 370

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 29 7 27,25 68 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 117 46 105,50 38 84,22 93,42 73,79

Matematik BCEABcCBb EACDEadDECDDDB c DDCDaAA BCcCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECbEBb    eDdED          abBAbaec ECc a

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12333 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,378 191,150 24 66 210 210 2228

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
212,785 221,450 25 67 143 143 1179

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
195,718 216,890 25 64 193 193 1859

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 4 7 2,25 11

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 8 4 7,00 18 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 68 39 58,25 21 84,22 93,42 73,79

Matematik E eCCBc abA E                D   A      

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri    e     c    Dc BEd a e  AdE    e ba a 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ UÇKUN 12256 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,290 191,150 20 60 180 180 2038

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
227,078 221,450 24 63 123 123 999

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
202,150 216,890 21 59 175 175 1715

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 12 9 9,75 33

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 16 11 13,25 33

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 30 7 11 4,25 14 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 9 12 6,00 15 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 3 1 2,75 20 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 81 53 67,75 24 84,22 93,42 73,79

Matematik aedABcCBb  A   aB E ba   c aa      B c D

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri aEC E          a     d  A cEe e  cB    C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR BAYKAL 16008 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,975 191,150 6 18 84 84 1117

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
270,273 221,450 13 46 74 74 634

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
263,110 216,890 9 30 58 58 514

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 13 4 12,00 40

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,30 0,23 2,06

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,08 0,17 3,12

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,43 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 3 10,25 26 0,96 0,86 7,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,05 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,24 0,22 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,08 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,14 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,76 0,83 4,84

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 18 3 17,25 43 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 103 39 93,25 33 84,22 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 ECDbEd   D                  A     ECCCdE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2               D                               

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik aCc BeCB E AC E   E  DD    DD DCA  B  C 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD



Fen Bilimleri CEeDE ED  D cdE  d  d   A E     C a    C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KERİME KAHRAMAN 12164 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,625 191,150 21 62 185 185 2072

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
265,605 221,450 15 48 80 80 678

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
210,165 216,890 19 53 154 154 1520

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 6 5 4,75 16

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 11 6 9,50 24 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 90 36 81,00 29 84,22 93,42 73,79

Matematik EA aCB e a dE  DE B b bD        AA      

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri aCDC EEACDe  D E  da   d  ABEDdE C aB C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALBAYRAK 12392 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,790 191,150 30 82 256 256 2780

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
176,323 221,450 31 83 228 228 2160

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
158,425 216,890 30 82 257 257 2727

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 2 2 1,50 5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 2 3 1,25 3 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 2 2 1,50 11 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 42 27 35,25 13 84,22 93,42 73,79

Matematik    C  c      a                      e  B

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri Eb b E        D              b   C  c   

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AKALIN 12383 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,330 191,150 14 43 137 137 1628

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
354,148 221,450 4 19 23 23 183

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
274,010 216,890 5 23 40 40 395

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 15 7 13,25 44

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 20 7 18,25 61 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 29 8 27,00 68 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 7 3 6,25 48 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 0 9,00 69 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 128 37 118,75 42 84,22 93,42 73,79

Matematik EAdeCBBDEEA EbaDECBDD bDaDa CDCDAABACDCd

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri bCDCBEEAeDceBDDEa ECEcB  aAB  AE CECB CA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ENES DAĞ 12334 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,925 191,150 10 34 115 115 1436

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
320,150 221,450 7 30 41 41 337

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
264,145 216,890 8 29 57 57 501

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 22 4 21,00 53 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 119 38 109,50 39 84,22 93,42 73,79

Matematik BCEABDCBcE  CDEbB E DD     Da DdAA B  C 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDd        dEaECBBcAEdAEacB DeedB C  C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
NİMET AKAY 12327 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,113 191,150 27 75 237 237 2416

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
198,158 221,450 27 74 175 175 1440

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
167,703 216,890 28 80 247 247 2518

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 1 4 0,00 0 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 1 4 0,00 0 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 61 48 49,00 18 84,22 93,42 73,79

Matematik d Be         a   e                      

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri cCDa EE  bd   D    e d c  b ED cBC Cc  e

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ARDA B* SAL 12107 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,298 191,150 3 11 68 68 948

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
410,260 221,450 1 7 7 7 49

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
331,098 216,890 1 5 10 10 65

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 24 5 22,75 76

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 38 2 37,50 94 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 161 36 152,00 54 84,22 93,42 73,79

Matematik BCEABDCBbEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAbABCBCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDEBEDeaDcDdEDECBceAEaAEccBAadCEBECccC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR AVA 12116 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,025 191,150 9 33 114 114 1433

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
326,008 221,450 6 27 37 37 308

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
257,305 216,890 10 33 69 69 584

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 13 3 12,25 41

Geometri 10 6 3 5,25 53

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 20 6 18,50 46 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 23 12 20,00 50 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 122 41 111,75 40 84,22 93,42 73,79

Matematik dabb DCBE  AC E B E DD     D CDCAAABb aD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri eEeDEaEa  D DAEaEdecBAdEAEaEB DBCdBECc C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 12053 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,285 191,150 26 69 217 217 2271

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
238,995 221,450 22 60 115 115 896

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
197,020 216,890 23 62 189 189 1825

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 9 9 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 9 3 8,25 21 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 7 2 6,50 46 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 14 10 11,50 29 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 79 49 66,75 24 84,22 93,42 73,79

Matematik BCEABeCB      Ead     D                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CbCDE E   D Ddb  d ccc  A  EB aBe BcC  C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA MARAŞLI 12014 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,150 191,150 11 36 120 120 1481

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
363,385 221,450 3 18 22 22 154

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
279,000 216,890 3 20 36 36 349

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 16 7 14,25 48

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 28 4 27,00 68 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 7 2 6,50 46 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 10 3 9,25 71 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 133 36 124,00 44 84,22 93,42 73,79

Matematik BCEABDCBcEaACDEaBDE DDD c  D  DCA ABC CD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CaCDE    eD DAEDECaecAEEAEEEBADBCdBECA a

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SELEMENUR ADIYAMAN 12011 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,073 191,150 8 28 101 101 1303

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
295,183 221,450 10 38 57 57 474

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
233,703 216,890 14 46 111 111 1004

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 14 4 13,00 43

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 10 6 8,50 21 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 19 7 17,25 43 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 110 29 102,75 37 84,22 93,42 73,79

Matematik aCEAB CB      Ead E      c  eC  Ac      

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri   CDE Ea     dcDad BBd  AEEEB DBCaBEC  C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12054 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,178 191,150 16 45 145 145 1725

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
281,858 221,450 12 43 67 67 549

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
234,963 216,890 13 45 105 105 973

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 32 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 14 1 13,75 46

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 9,41 11,60 6,38

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 2,95 3,76 1,61

Matematik 40 15 5 13,75 34 12,36 15,36 7,99

Fizik 14 7 1 6,75 48 4,23 5,34 2,32

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,80 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,54 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 14 4 13,00 33 11,57 14,48 6,10

Toplam: 280 98 21 92,75 33 84,22 93,42 73,79

Matematik dA CCBBD    Eb ab BDD    D   eCD    CD  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDCBEE   b    a      B    dED  BC  B Cc

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AHMED FURKAN KAFADAR 12180 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,878 191,150 21 35 118 118 1461

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
308,963 221,450 23 36 51 51 391

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
255,423 216,890 20 34 73 73 617

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 30 14 6 12,50 42 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 20 7 18,25 46 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 7 2 6,50 46 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 116 42 105,50 38 100,06 93,42 73,79

Matematik BCEcBbCBEE A bE B E ba     DDbDC b BCBC 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CbCDE E    dDAEb d   d aA  aBADBCE bC  C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FUAT GEDİK 12060 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,208 191,150 40 72 232 232 2356

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
203,260 221,450 39 72 163 163 1343

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
177,163 216,890 40 73 231 231 2321

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 7 1,25 6

Matematik-2 30 4 8 2,00 7 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 5 11 2,25 6 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 5 3 4,25 30 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 64 45 52,75 19 100,06 93,42 73,79

Matematik  C   D  b  b D a bE   cd  c  b abb B    

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CEbeE Ea     Ac        ab dce DBCda d  C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 1 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN ÇOBAN 12102 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,080 191,150 20 32 113 113 1431

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
332,230 221,450 15 24 32 32 274

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
271,270 216,890 17 27 45 45 424

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 25 6 23,50 59 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 124 38 114,50 41 100,06 93,42 73,79

Matematik EAaCCBBe EA ECeDEd  D DD D  bDCDAAaACDC 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDC EEd  bD bDcddEdEd AEEABcadbBCECadCA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ÖZDEMİR 12225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,925 191,150 9 14 76 76 1044

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
351,215 221,450 13 22 27 27 194

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
279,655 216,890 13 19 34 34 340

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 23 5 21,75 73

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 0,97 0,86 7,70

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 9 0 9,00 90 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 22 4 21,00 53 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 138 44 127,00 45 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1                                   E  C E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BCEABDCBb   C Ea    b e    DDCD AAABCBCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDEeEDAaD DA DEdB BAEdbcEEB DBCdBaCeBC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULDU 12165 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,118 191,150 22 37 121 121 1484

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
313,775 221,450 22 34 49 49 368

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
261,593 216,890 19 32 63 63 533

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 15 9 12,75 43 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 23 9 20,75 52 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 9 4 8,00 57 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 19 16 15,00 38 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 118 42 107,50 38 100,06 93,42 73,79

Matematik BaEc eCBbE AC EaBDE bDbB e DaCD AAABCBC 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CbCDEBcDAC daAEaECBcddEdA aaBdb  dBECe a

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇOLAK 12186 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,756 191,150 28 52 171 171 2014

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
307,202 221,450 24 37 54 54 403

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
231,124 216,890 28 47 114 114 1053

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 17 3 16,25 41 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 9 1 8,75 63 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 9 1 8,75 67 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 24 3 23,25 58 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 104 29 96,34 34 100,06 93,42 73,79

Matematik EAaCCBBDEEAEE bDE d D  D D              

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDC EE  DAc DDEB ECEdBA  ABEDAE    B e 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ETYEMEZ 12038 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,756 191,150 28 52 171 171 2014

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
291,687 221,450 25 40 59 59 487

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
245,024 216,890 23 39 88 88 798

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 7 1 6,75 68 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 23 7 21,25 53 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 5 3 4,25 30 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 4 4 3,00 23 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 101 40 90,59 32 100,06 93,42 73,79

Matematik EAaCCBde bAdEeCDE B D DD D   DCDAAB CbC 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri cCbC EE   bD  DE c e  cA cAcEaAEBe CB   

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF ARDA İŞBİLİR 12416 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,278 191,150 26 47 154 154 1833

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
228,630 221,450 34 61 119 119 986

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
206,603 216,890 32 57 164 164 1599

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 0,97 0,86 7,70

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 6 4 5,00 13 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 2 5 0,75 5 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 2 5 0,75 6 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 9 13 5,75 14 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 81 43 70,25 25 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 E                           A       b   

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik Bab  DCB      Ea            c         C 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri bbb E Ea  b   cD     Aadd cEd DdCEa    C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZAR DÜKAR 12375 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,068 191,150 37 67 214 214 2251

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
220,583 221,450 35 65 129 129 1076

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
186,018 216,890 38 70 208 208 2086

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 5 4 4,00 10 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 5 4 4,00 29 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 69 34 60,50 22 100,06 93,42 73,79

Matematik E eeCB e    E   E      a                

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri EC b EE  aA db c   d   c EAecD   C  B C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÇİÇEK 12074 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,693 191,150 4 7 50 50 758

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
443,910 221,450 3 3 3 3 14

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
339,758 216,890 4 4 7 7 44

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 37 1 36,75 92 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 11 1 10,75 83 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 33 4 32,00 80 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 172 15 168,25 60 100,06 93,42 73,79

Matematik EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDD Dc CDCDAABACDCB

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDC EE aDADcDDEB ECEdBAEEABEDAEBCECBdCA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN YILDIZ 12124 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,483 191,150 34 59 178 178 2029

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
194,443 221,450 42 77 186 186 1530

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
171,513 216,890 44 78 240 240 2434

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 12 9 9,75 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 8 1,00 5

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 0,97 0,86 7,70

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,09 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,19 0,22 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,17 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,22 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,02 0,01

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 0,91 0,83 4,84

Matematik-2 30 3 8 1,00 3 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 3 8 1,00 3 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 3 5 1,75 13 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 68 56 54,00 19 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1          e                              

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2  D                  e           D DACB        

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik d  eaBBc    Ea     ec  a                

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri aCb  EE  ad  bba   bc      BcD   C  B b 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY BARLIK 12326 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,910 191,150 43 77 241 241 2442

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
207,338 221,450 38 71 160 160 1284

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
177,580 216,890 39 72 230 230 2312

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 9 5 7,75 26

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 3 11 0,25 1

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 6 8 4,00 10 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 3 10 0,50 4 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 1 3 0,25 2 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 11 18 6,50 16 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 67 63 51,25 18 100,06 93,42 73,79

Matematik daE   C d      ed   DcD      a d     BC 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri acebdeEe dadDAde    Bd     cdAeBCEBbCb C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CİVELEK 12427 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,756 191,150 28 52 171 171 2014

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
324,242 221,450 19 29 39 39 316

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
247,804 216,890 21 36 79 79 734

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 24 7 22,25 56 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 25 9 22,75 57 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 112 39 101,84 36 100,06 93,42 73,79

Matematik EAaCCBBD bA EaCDE dDD Da D  C bDAABAC bB

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDCBEE  ada  aEBecCdEBAEEABEaAd CECB CA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA BAŞTÜRK 12010 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,453 191,150 12 21 88 88 1222

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
330,265 221,450 16 25 33 33 289

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
276,808 216,890 14 21 38 38 369

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 17 7 15,25 51 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 25 9 22,75 57 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 19 17 14,75 37 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 129 47 117,25 42 100,06 93,42 73,79

Matematik  CdABcCBbEcACDEaBDE eaD    DDCDCAAbBCcCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CEbeE Ec eD DeEaEdBeBAEdA abcAaBCdBaCbaC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAPLANCAN 12207 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,756 191,150 28 52 171 171 2014

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
324,897 221,450 18 28 38 38 312

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
245,024 216,890 23 39 88 88 798

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Matematik-2 30 18 7 16,25 54 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 23 7 21,25 53 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 8 2 7,50 54 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 112 37 102,34 37 100,06 93,42 73,79

Matematik EAaCCBBDEEA EaCDECB D ba ab Cc DAAB C   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDC EE  DAa bDEcBECEEBdEEABEadEdC CB C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAYGISIZ 12018 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,538 191,150 10 15 80 80 1104

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
285,830 221,450 26 42 64 64 527

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
247,323 216,890 22 37 81 81 746

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 12 7 10,25 26 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 4 5 2,75 20 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 4 6 2,50 19 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 13 14 9,50 24 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 113 36 104,00 37 100,06 93,42 73,79

Matematik E dCaBBD    ab D    D  D D  bca A B C   

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri EaDC Ed   de baEa Ed  deEaABac   eECB C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN MALTA 12268 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,015 191,150 39 71 222 222 2283

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
213,940 221,450 36 66 139 139 1159

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
186,315 216,890 37 69 206 206 2073

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 6 6 4,50 11 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 3 5 1,75 13 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 1 4 0,00 0 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 70 51 57,25 20 100,06 93,42 73,79

Matematik E  ebdeD        E  D  Db De             

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri EaDa Ed   e d ec     d b  A cDdc C CB C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN YÜCEL 12059 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,545 191,150 18 30 105 105 1347

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
390,793 221,450 9 11 13 13 86

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
284,240 216,890 12 17 31 31 295

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 1 30,75 77

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 29 7 27,25 68 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 142 22 136,50 49 100,06 93,42 73,79

Matematik BCEABaCBbEaACDE BDE DaDB c DDCDCAAAaCaCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDEBEDACDeDAEDECBcBAEEAEEEBADBCEdECeBa

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA ÖZ 16002 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,925 191,150 27 51 168 168 1985

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
253,035 221,450 31 53 96 96 776

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
208,710 216,890 30 55 159 159 1555

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 9 5 7,75 19 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 6 1 5,75 41 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 85 28 78,00 28 100,06 93,42 73,79

Matematik E eeCBBe    Eb      e D           B C C 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri E Db EE  D   D E    Ed c EABbD a   bB Ce

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÖZGÜVEN 12002 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,240 191,150 3 6 45 45 697

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
444,943 221,450 2 2 2 2 13

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
341,325 216,890 2 2 5 5 41

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 36 3 35,25 88 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 176 16 172,00 61 100,06 93,42 73,79

Matematik BCEABDCBEEEACDECdDEaDaDBEDBD CDCAAABCBCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDEBEDACDBDdEDEdBBBAEEAEEEBeDeCEdECAaC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12120 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,068 191,150 24 40 132 132 1549

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
327,850 221,450 17 26 36 36 303

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
262,263 216,890 18 31 61 61 525

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 23 5 21,75 54 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 7 2 6,50 46 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 119 32 111,00 40 100,06 93,42 73,79

Matematik EAaCCBBDEEA Ea DEaBDD DD DD  e c A  CD  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDC EE   dD acE BcCccBd  ABEDA BC CBdC 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZBEK 12003 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,040 191,150 13 23 91 91 1235

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
363,450 221,450 11 17 21 21 153

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
290,275 216,890 11 16 30 30 242

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 29 5 27,75 69 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 138 38 128,50 46 100,06 93,42 73,79

Matematik EABCCBBDEEAaEbCDECBDD DD D   eCDAABbCDb 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDC EEdbaAacDDEacbCEdBeEEABEaAEBeECBaCc

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SARGIN 6810 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,280 191,150 1 1 22 22 331

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
415,883 221,450 4 4 4 4 35

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
356,438 216,890 1 1 2 2 25

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 5 0 5,00 28 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 2 15,50 39 0,97 0,86 7,70

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,09 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 0,19 0,22 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,17 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,22 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,02 0,01

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 0,91 0,83 4,84

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 35 5 33,75 84 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 177 34 168,50 60 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1                C   D BACB bAE bABCCCEEC 

Cevap Anahtarı B CEADDEACECDDCABCECEDCBACBDCAEADABCCCEECE

Sosyal-2 BD    E    B  BDd                             

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik EABCCBBDEEAEEaCDECBDDeDDBcDaCDCDAABeCDCB

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB



Fen Bilimleri ECDeBEEACDADeaDEBBECEEBAEaABEDAEBCECBdCA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SE EK 12234 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,848 191,150 36 65 209 209 2218

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
251,813 221,450 32 54 98 98 786

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
204,538 216,890 33 58 171 171 1661

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 12 8 10,00 25 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 6 2 5,50 39 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 2 7 0,25 2 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 83 43 72,25 26 100,06 93,42 73,79

Matematik dABaCBB EbA E  Dc   D  a c        B C bc

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECbC EE  Db   Da ecd adb  ABEDcceCECB C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DAĞDELEN 12073 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,500 191,150 14 25 96 96 1262

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
395,193 221,450 8 10 11 11 75

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
304,540 216,890 8 11 24 24 168

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 17 5 15,75 53

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,09 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,19 0,22 1,36

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,17 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,22 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 1,00 17 0,02 0,02 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,91 0,83 4,84

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 35 2 34,50 86 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 145 26 138,50 49 100,06 93,42 73,79

Sosyal-2                                              C

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik BCEABDCBEEEACDECBDECDaD  c DDCDCAAABCBCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDE ED bDcaAEDECecBAEdAEEEBAD CEBE A C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ GÜLTEKİN 12017 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,078 191,150 44 81 251 251 2744

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
196,468 221,450 40 75 180 180 1480

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
176,428 216,890 41 74 232 232 2337

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 6 3 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Matematik-2 30 7 0 7,00 23 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 7 2 6,50 16 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 4 2 3,50 25 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 51 26 44,50 16 100,06 93,42 73,79

Matematik E  CC B E           D D             b b 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri EeDC        dDaE           d e Ea   e d 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HAKTAN ÇELİK 12066 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,915 191,150 41 73 233 233 2368

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
180,968 221,450 43 80 210 210 1952

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
172,700 216,890 43 77 237 237 2416

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 8 10 5,50 18

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 7 4,25 11 0,97 0,86 7,70

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 3 9 0,75 2 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 4 8 2,00 14 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 3 9 0,75 6 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 10 23 4,25 11 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 61 75 42,25 15 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 c DDEd e c  e     C  D           db C   

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik  ed  cC E    eEb  a  ce    e            

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri Cbbcd dDde cDAcDbaaccbabA EaebDaa Bd   C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 1 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNİYE KARAGÖZ 12101 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,148 191,150 8 13 71 71 969

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
407,503 221,450 6 8 8 8 51

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
311,143 216,890 6 8 20 20 135

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 24 2 23,50 78

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 32 5 30,75 77 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 11 0 11,00 79 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 31 5 29,75 74 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 156 23 150,25 54 100,06 93,42 73,79

Matematik EABCCBBDE cEEaCDECBDDBDD Db ecCDAABACDCB

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDC  EACDAD DDEBeEdEEdA aABEDAEBCECBBCc

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL SU DEVECİ 12263 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,713 191,150 23 39 128 128 1528

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
280,278 221,450 27 44 68 68 559

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
244,163 216,890 25 41 90 90 812

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 16 4 15,00 38 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 7 1 6,75 48 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 11 6 9,50 24 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 103 31 95,25 34 100,06 93,42 73,79

Matematik EAaCCB D  A E  DE BDD ba D   b   AB     

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri   DC EE   dDBD E B d  e  a d       C  Ce

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZEL 12069 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,545 191,150 25 42 136 136 1596

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
275,015 221,450 28 45 71 71 592

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
239,820 216,890 26 42 97 97 877

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 18 3 17,25 58

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 0,97 0,86 7,70

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 15 3 14,25 36 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 6 2 5,50 39 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 3 5 1,75 13 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 14 12 11,00 28 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 102 45 90,75 32 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1                                      C E

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik aCE BDCBa  A  E B E D D           c  BCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CdCDE ED     db cb   AEdA aEcdaBCcB  c C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ATICI 12131 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,756 191,150 28 52 171 171 2014

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
261,467 221,450 30 50 86 86 705

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
206,799 216,890 31 56 162 162 1595

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 8 2 7,50 19 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 4 1 3,75 27 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 17 7 15,25 38 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 88 32 79,59 28 100,06 93,42 73,79

Matematik Be   cCBEE        E        D C          

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CaC E  D      EcEC BddEdA aEBAD eEB C   

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR CAN ÇAM 12006 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,705 191,150 45 84 262 262 2841

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
176,688 221,450 44 82 227 227 2143

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
155,235 216,890 45 84 259 259 2758

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 1 2,75 7

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 2 0 2,00 5 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 36 16 32,00 11 100,06 93,42 73,79

Matematik    C         C                          

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri bCb  d   c  d         cc   BEaA  C  a C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH TALHA YASAN 12061 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,633 191,150 35 61 184 184 2071

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
262,480 221,450 29 49 84 84 700

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
224,758 216,890 29 49 123 123 1188

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 2 7 0,25 3

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 16 5 14,75 37 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 4 1 3,75 27 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 2 5 0,75 6 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 92 51 79,25 28 100,06 93,42 73,79

Matematik dbBCCBBDE AdE C     D    D  e  DA d CD  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECbC E        ac   d a d EABEa EBCdCa b 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YENAL 12077 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,255 191,150 42 74 235 235 2400

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
210,298 221,450 37 68 149 149 1222

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
186,955 216,890 36 68 205 205 2059

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 9 3 8,25 28

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 7 2 6,50 16 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 3 3 2,25 16 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 65 44 54,00 19 100,06 93,42 73,79

Matematik BCd   CB     DE            Dc           

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri dEbDE        d        d A  EBceaC c    a

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİ 12096 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,756 191,150 28 52 171 171 2014

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
315,942 221,450 20 32 45 45 358

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
235,294 216,890 27 44 104 104 966

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 19 5 17,75 44 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 11 0 11,00 79 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 109 36 99,59 36 100,06 93,42 73,79

Matematik BeEABeaB   A DEaBDE        DDCDCAA    Cb

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDEBED   BDAEDEdcccAEdA EEBdDBeEBECd C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÖZTÜRK 12041 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,093 191,150 11 20 87 87 1183

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
351,845 221,450 12 21 26 26 190

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
298,653 216,890 9 13 26 26 196

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 21 4 20,00 67

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 31 4 30,00 75 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 135 37 125,75 45 100,06 93,42 73,79

Matematik EAaCCBBDEEAEEbCDE BDDeDD D  C CDAABACDCd

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ceDCBEE  DdD  aEB     cA  ABbb dBC CB Ce

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
S ALP ŞAHİ N 12095 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,560 191,150 16 27 99 99 1290

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
315,050 221,450 21 33 47 47 362

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
271,730 216,890 16 25 43 43 416

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 13 3 12,25 41

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 3 3 2,25 23 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 24 8 22,00 55 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 6 3 5,25 38 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 120 37 110,75 40 100,06 93,42 73,79

Matematik EcBeCBBDEaAEEaCDE BDDBDD Db C    ABbbDb 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECaC  E  aADd cEc EC a eEcAeEcbbBCc d C 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH EFE ALAN 12388 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,126 191,150 2 2 37 37 570

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
196,042 221,450 41 76 181 181 1493

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
201,689 216,890 34 60 178 178 1724

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 24,62 62

Tarih-1 5 3 2 2,29 46

Coğrafya-1 5 3 1 2,37 47

Felsefe 5 4 0 3,98 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 3,90 78

TYT Sosyal 20 13 3 12,53 63

Matematik-1 30 12 4 11,19 37

Geometri 10 3 1 2,35 24

TYT Matematik 40 15 4 13,54 34

Fizik 7 2 3 1,47 21

Kimya 7 3 2 2,80 40

Biyoloji 6 2 2 1,88 31

TYT Fen 20 8 7 6,14 31

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 5,25 13 0,97 0,86 7,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,09 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 0,19 0,22 1,36

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,17 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,22 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,02 0,01

Sosyal-2 40 18 6 16,50 41 0,91 0,83 4,84

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 2 7 0,25 2 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 89 40 78,59 28 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 E  D                    D         EabCaE

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2             aDDeBBaEEeE bBACDEdDA CBDA        

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik                       e                 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD



Fen Bilimleri CbC b dae  c b                          

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH BULUT 12045 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,265 191,150 5 8 57 57 848

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
459,200 221,450 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
340,730 216,890 3 3 6 6 42

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 39 1 38,75 97 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 176 17 171,75 61 100,06 93,42 73,79

Matematik EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDaBDDECDCDAABACDCB

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDCBEEACDADBDDEBBECEcBeEEABEDAEBCECBBCA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ KUKUL 12126 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,013 191,150 17 29 102 102 1332

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
399,205 221,450 7 9 10 10 65

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
297,923 216,890 10 14 27 27 201

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 20 6 18,50 62

Geometri 10 6 3 5,25 53

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 9 0 9,00 90 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 33 4 32,00 80 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 149 40 139,00 50 100,06 93,42 73,79

Matematik EABCCBBDEEAEEbCDECdDDBaD Db CDCDAABACDC 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDCBcEceDADBbDEBBECEdBAEEABEDdEBCECBdCA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12338 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,488 191,150 15 26 97 97 1264

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
160,610 221,450 45 85 251 251 2684

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
175,713 216,890 42 75 233 233 2357

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

Matematik-1 30 4 2 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 8 8,00 20 0,97 0,86 7,70

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,09 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 0,19 0,22 1,36

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,17 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,21 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,22 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,02 0,01

Sosyal-2 40 13 5 11,75 29 0,91 0,83 4,84

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 1 1 0,75 2 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 1 1 0,75 5 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 57 41 46,75 17 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 aCDDEe bbDE  bc C C     b         Ea C  

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Sosyal-2            b  D   ac CE  BACDcBDAEdB  C       

Cevap Anahtarı A CBDCAEDBDBACBDDABBCEECEADBACDEBDAECBDACDBEDABC

Matematik                       D     b           

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD



Fen Bilimleri dE                                c   d 

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÜŞENMEZ 12056 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,173 191,150 38 70 221 221 2279

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
243,108 221,450 33 57 110 110 857

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
193,433 216,890 35 66 199 199 1916

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 3 1 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 7 12 4,00 20

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 8 4 7,00 18 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 6 1 5,75 41 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 4 6 2,50 19 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 77 36 68,00 24 100,06 93,42 73,79

Matematik  adABDCBb  A  E B          e            

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDE      cD caECdccA  A dEB D Cd  C  C

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKBAYRAM 12274 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,600 191,150 19 31 112 112 1419

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
337,925 221,450 14 23 30 30 241

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
271,810 216,890 15 24 42 42 415

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 14 4 13,00 43

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 25 6 23,50 59 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 7 3 6,25 48 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 23 11 20,25 51 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 127 37 117,75 42 100,06 93,42 73,79

Matematik EABCCBBcEbA Ea DE BD  Da D  CbCDbABACDC 

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri EaDCBEEAaDADBDDE cEdE cAE ABEadde  ec CA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP POLAT 12024 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,778 191,150 6 9 58 58 857

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
369,210 221,450 10 15 19 19 132

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
306,913 216,890 7 9 22 22 152

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,22 0,23 2,06

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 0,27 0,17 3,12

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,16 0,14 0,95

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,32 0,33 1,57

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 0 4,00 10 0,97 0,86 7,70

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 28 5 26,75 67 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 6 7 4,25 33 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 147 35 138,25 49 100,06 93,42 73,79

Edebiyat-Sosyal-1 E              C   B D                  

Cevap Anahtarı A ECDDEACACDECADECCBCBEDCADBECADABCAECCCEE

Matematik BeEABDCBdE ACDE B E DeDB   DDCDCAAABbcCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDc ED CD DeEaEdceceEdAEEEBAeBeEBEC BC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının şairlerini bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TOSUN 12016 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,755 191,150 7 12 70 70 958

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
411,500 221,450 5 6 6 6 46

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
318,720 216,890 5 6 17 17 108

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 45 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 12,97 11,60 6,38

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 4,42 3,76 1,61

Matematik 40 34 3 33,25 83 17,39 15,36 7,99

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,19 5,34 2,32

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,45 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,79 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 16,43 14,48 6,10

Toplam: 280 160 31 152,25 54 100,06 93,42 73,79

Matematik BCEABDCBEEEACDEaBDE DDDB b DDCDCAAABbBCD

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDEBEDeCDBDdEDECceeAEEAEEEBADBCEdaCcaC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA NUR CAN 12020 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,978 191,150 1 10 64 64 902

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
412,040 221,450 1 5 5 5 44

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
316,493 216,890 1 7 18 18 116

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 2 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 24 0 24,00 80

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 21,00 11,60 6,38

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 6,88 3,76 1,61

Matematik 40 32 3 31,25 78 27,88 15,36 7,99

Fizik 14 11 1 10,75 77 9,50 5,34 2,32

Kimya 13 10 3 9,25 71 9,25 3,88 1,56

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 9,38 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 31 6 29,50 74 28,12 14,48 6,10

Toplam: 280 158 17 153,75 55 143,25 93,42 73,79

Matematik EAeCCBBDEEAEEaCDECBDDBDD Dc C CDAAB C CB

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDCaEE  DADBDDEBBEdEdcAEEABEDAcBCECBdC 

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR BATTAL 12132 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,345 191,150 2 19 86 86 1176

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
371,683 221,450 2 14 18 18 128

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
283,635 216,890 2 18 32 32 301

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 2 86 268 268 2935

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 21,00 11,60 6,38

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 6,88 3,76 1,61

Matematik 40 26 6 24,50 61 27,88 15,36 7,99

Fizik 14 9 3 8,25 59 9,50 5,34 2,32

Kimya 13 10 3 9,25 71 9,25 3,88 1,56

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 9,38 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 28,12 14,48 6,10

Toplam: 280 141 33 132,75 47 143,25 93,42 73,79

Matematik BaEABDCB EEACcEbBDECDbD  b D CDCA  BbBC 

Cevap Anahtarı A BCEABDCBEEEACDECBDECDDDBEDBDDCDCAAABCBCD

Fen Bilimleri CECDE EaA DeDeEDECBeBeEcAEEEBADBCdBEacBC

Cevap Anahtarı A CECDEBEDACDBDAEDECBBBAEEAEEEBADBCEBECABC
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ARIN GÜRLER 1933 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,358 191,150 1 22 89 89 1224

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
386,393 221,450 1 12 14 14 93

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
300,333 216,890 1 12 25 25 190

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 2 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 17 5 15,75 53

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 15,25 11,60 6,38

Matematik-2 10 7 3 6,25 63 3,12 3,76 1,61

Matematik 40 33 7 31,25 78 18,38 15,36 7,99

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,88 5,34 2,32

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,50 3,88 1,56

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,88 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 17,25 14,48 6,10

Toplam: 280 148 44 137,00 49 93,00 93,42 73,79

Matematik EABCCBBDEEAcEbCDEaBDDBDDBDDaCDCeAABeCDCc

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDeBEEcCeADBcDEBBECEEBAdaABEadEBeECBdCc

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 1 0 100
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 1 0 100
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12044 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,468 191,150 2 80 248 248 2714

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
208,463 221,450 2 70 156 156 1257

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
175,088 216,890 2 76 236 236 2373

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 2 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 3 3 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 15,25 11,60 6,38

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 3,12 3,76 1,61

Matematik 40 6 2 5,50 14 18,38 15,36 7,99

Fizik 14 4 5 2,75 20 5,88 5,34 2,32

Kimya 13 3 2 2,50 19 6,50 3,88 1,56

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 4,88 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 10 7 8,25 21 17,25 14,48 6,10

Toplam: 280 57 32 49,00 18 93,00 93,42 73,79

Matematik E Be        EbCD            C           

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri  Cbd    bDAaeD Ee  e     EAB      E B   

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Işık Dalgalarında Girişim 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ONAT 12163 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,558 191,150 1 5 41 41 626

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
364,083 221,450 1 16 20 20 150

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
290,725 216,890 1 15 29 29 237

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 1 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 2,00 0,09 1,07

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 2,00 0,22 1,36

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,12 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,00 0,20 0,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 2,00 0,19 0,89

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 7 1 6,75 17 6,75 0,83 4,84

Matematik-2 30 18 9 15,75 53 15,75 11,60 6,38

Matematik-2 10 7 3 6,25 63 6,25 3,76 1,61

Matematik 40 25 12 22,00 55 22,00 15,36 7,99

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,50 5,34 2,32

Kimya 13 8 4 7,00 54 7,00 3,88 1,56

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 8,00 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 21,50 14,48 6,10

Toplam: 280 154 43 143,25 51 143,25 93,42 73,79

Sosyal-2  DC           B     C    b       A AC         

Cevap Anahtarı B BDCACDEDBABBDCBDABECCEDBEADEACEBDADACBDCEBBCDA

Matematik dABeCBBDEEAEEbCDE BDedaD Dc dbeDAAcbCDCB

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri ECDeBEEdCadceDDcB cCEEcAEaABEaeEBCbCBdCA

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 1 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 1 1 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK AYT 3

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR NİŞLİ 12141 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,648 191,150 1 46 146 146 1742

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

SAY
294,105 221,450 1 39 58 58 479

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

EA
246,923 216,890 1 38 84 84 758

Puanı Hesaplanan: 86 267 267 2901

Katılımlar: 1 86 268 268 2935

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 17,25 11,60 6,38

Matematik-2 10 2 4 1,00 10 1,00 3,76 1,61

Matematik 40 20 7 18,25 46 18,25 15,36 7,99

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,00 5,34 2,32

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,00 3,88 1,56

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,50 5,26 2,21

Fen Bilimleri 40 16 14 12,50 31 12,50 14,48 6,10

Toplam: 280 107 43 96,25 34 96,25 93,42 73,79

Matematik EABCCBBD  A EdCbE BDD DD D   b ecAB da  

Cevap Anahtarı B EABCCBBDEEAEECCDECBDDBDDBDDECDCDAABACDCB

Fen Bilimleri bCeb EE   A  cbE  cCEdBe EABcD caCcCBdCb

Cevap Anahtarı B ECDCBEEACDADBDDEBBECEEBAEEABEDAEBCECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 1 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 2 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Işık Dalgalarında Girişim 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme E

1

%8,33
 

1

%8,33
 

5

%41,67

5

%41,67
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C   

3

%25,00
  

9

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Paragrafın Yorumlanması D    

4

%33,33
 

8

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D  

1

%8,33
 

4

%33,33
 

7

%58,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Paragrafın Yorumlanması E     

4

%33,33

8

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

1

%8,33
  

2

%16,67

1

%8,33

8

%66,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%25,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Garip Akımı Şiir Anlayışı C      

12

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı A  

1

%8,33
  

1

%8,33

10

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Şiir Bilgisi Genel Konular C  

1

%8,33
  

1

%8,33

10

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Halk Hikâyesi D   

2

%16,67

2

%16,67
 

8

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder
ve özelliklerini bilir. E

1

%8,33
   

1

%8,33

10

%83,33
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%83,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Destan türünün genel özelliklerini belirler. C   

1

%8,33
  

11

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Tasavvuf şairlerini tanır. A     

1

%8,33

11

%91,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Divan Şiiri D  

1

%8,33
 

1

%8,33
 

10

%83,33
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. E   

1

%8,33
  

11

%91,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri
tanır. C   

1

%8,33
  

11

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16

1950-1980 arasında Türk edebiyatında eser
veren roman yazarlarını tanır. C   

2

%16,67
  

10

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. B      

12

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21

Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel
özelliklerini kavrar. C   

2

%16,67
  

10

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman B  

2

%16,67
   

10

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışının
şairlerini bilir. E      

12

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. D    

3

%25,00
 

9

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve
bu anlayışla eser veren yazarları bilir. C   

1

%8,33
  

11

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını
bilir. A

1

%8,33
    

11

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 İnsanlığın Hafızası Tarih D

1

%8,33

1

%8,33
 

1

%8,33
 

9

%75,00
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 İlk Türk Devletleri ve Komşuları B  

1

%8,33
   

11

%91,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Türklerin İslamiyet’i Kabulü E     

3

%25,00

9

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27 Haçlılar Karşısında Türkler C  

2

%16,67
   

10

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Fetih ve Fatih A

4

%33,33
    

8

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri D  

1

%8,33
 

1

%8,33
 

10

%83,33
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Mustafa Kemal’in Hayatı A      

12

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık B  

1

%8,33
 

1

%8,33
 

10

%83,33
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Millî Mücadele'de Cepheler C   

1

%8,33
 

1

%8,33

10

%83,33
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler A

2

%16,67
  

1

%8,33
 

9

%75,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%8,33)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve
etkilerini açıklar. E  

1

%8,33
  

7

%58,33

4

%33,33
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%33,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35

Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı
senaryolar oluşturur. C

2

%16,67
 

4

%33,33
  

6

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik özelliklerini karşılaştırır. C  

2

%16,67

4

%33,33
  

6

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39

Türkiye'nin turizm politikalarını çevresel,
kültürel ve ekonomik etkileri açısından
değerlendirir.

C   
8

%66,67
  

4

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini
açıklar. E

1

%8,33
  

1

%8,33
 

10

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre
sınıflandırır. E     

7

%58,33

5

%41,67
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%41,67)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları C   

1

%10,00
  

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Boylardan Devlete B  

1

%10,00
   

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 İlk Türk Devletleri ve Komşuları D    

4

%40,00
 

6

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Emeviler C      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Oğuzların İslamiyet’i Kabulü A

1

%10,00
   

1

%10,00

8

%80,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Balkan Fetihleri E     

1

%10,00

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 İhtilaller Çağı D      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık B      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Millî Mücadele'de Cepheler D      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
(1923-1938) A      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini
açıklar. C  

1

%10,00
   

9

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve
etkilerini açıklar. B

1

%10,00

1

%10,00

1

%10,00
  

7

%70,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim
süreçleri üzerindeki etkisi açısından
değerlendirir.

D    
1

%10,00
 

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini
açıklar. D    

5

%50,00
 

5

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim
sürecini açıklar. A

1

%10,00
  

1

%10,00

1

%10,00

7

%70,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18

Türkiye'nin turizm potansiyelini ve
varlıklarını açıklar. B  

2

%20,00
   

8

%80,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel
ekonomideki yerleri açısından analiz eder. B  

4

%40,00
   

6

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel
etkilerini değerlendirir. C

2

%20,00
 

1

%10,00
  

7

%70,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları
çevre üzerindeki etkileri açısından
değerlendirir.

E   
1

%10,00
 

2

%20,00

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki
alanları açısından değerlendirir. E     

1

%10,00

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21

Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre
üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. C   

3

%30,00
 

2

%20,00

5

%50,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Felsefenin anlamını açıklar. E   

1

%10,00
 

2

%20,00

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A  

1

%10,00
   

9

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. D  

1

%10,00
 

1

%10,00
 

8

%80,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Psikolojinin alt dallarını bilir. B  

3

%30,00
   

7

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini
kavrar. A

3

%30,00
    

7

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. C   

3

%30,00
  

7

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde
olduğunu fark eder. D

1

%10,00
  

2

%20,00
 

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Birey ve Toplum E   

1

%10,00
 

2

%20,00

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Toplumsal değişme olgusunu kavrar. B  

2

%20,00
 

2

%20,00
 

6

%60,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33

Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi
değerlendirir. D    

5

%50,00
 

5

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34

Kavramı, içlem ve kaplama göre
değerlendirir. A

5

%50,00
    

5

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31

Sembolik mantığın, klasik mantığın
sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. E     

1

%10,00

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları
sınıflandırır. C   

4

%40,00

1

%10,00

1

%10,00

4

%40,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya
özen gösterir. B  

4

%40,00
   

6

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları
yorumlar. D    

4

%40,00
 

6

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini
özetler. A

4

%40,00
   

1

%10,00

5

%50,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Anadolu'da İslam C   

1

%10,00
  

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39

Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi
yorumları tanır. D      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-42

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. B  

1

%10,00
   

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-41

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. E      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-45

Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle
bilir. D      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan
yöntemleri tanır. A      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-43

Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki
etkilerini değerlendirir. B      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44

Sembolik mantığın, klasik mantığın
sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. C   

1

%10,00
  

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. B

15

%17,86

38

%45,24

1

%1,19

5

%5,95

8

%9,52

17

%20,24
 

Doğru (%45,24)

Yanlış (%34,52)

Boş (%20,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. C

11

%13,10
 

53

%63,10
 

17

%20,24

3

%3,57
 

Doğru (%63,10)

Yanlış (%33,33)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. E  

3

%3,57

1

%1,19

14

%16,67

59

%70,24

7

%8,33
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%21,43)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. A

47

%55,95

3

%3,57

4

%4,76
 

1

%1,19

29

%34,52
 

Doğru (%55,95)

Yanlış (%9,52)

Boş (%34,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. B  

57

%67,86

3

%3,57

3

%3,57

1

%1,19

20

%23,81
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%8,33)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. D

4

%4,76

3

%3,57

7

%8,33

42

%50,00

12

%14,29

16

%19,05
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%30,95)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. C

3

%3,57

3

%3,57

68

%80,95

1

%1,19
 

9

%10,71
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%8,33)

Boş (%10,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. B  

67

%79,76
 

2

%2,38
 

15

%17,86
 

Doğru (%79,76)

Yanlış (%2,38)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini
kullanarak problem çözer. E

4

%4,76

23

%27,38

3

%3,57

3

%3,57

22

%26,19

29

%34,52
 

Doğru (%26,19)

Yanlış (%39,29)

Boş (%34,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade
edildiğini açıklar. E

2

%2,38
 

1

%1,19

1

%1,19

37

%44,05

43

%51,19
 

Doğru (%44,05)

Yanlış (%4,76)

Boş (%51,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. E

3

%3,57
 

5

%5,95

3

%3,57

17

%20,24

56

%66,67
 

Doğru (%20,24)

Yanlış (%13,10)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. A

48

%57,14

2

%2,38

1

%1,19

1

%1,19
 

32

%38,10
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%4,76)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu
ilişkilendirerek problemler çözer. C

1

%1,19

2

%2,38

40

%47,62
 

1

%1,19

40

%47,62
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%4,76)

Boş (%47,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16

Üstel, logaritmik denklemlerin ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D

2

%2,38

3

%3,57

3

%3,57

41

%48,81

1

%1,19

34

%40,48
 

Doğru (%48,81)

Yanlış (%10,71)

Boş (%40,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini
kullanarak işlemler yapar. E

1

%1,19

1

%1,19

1

%1,19

2

%2,38

64

%76,19

15

%17,86
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%5,95)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin
dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak
problemler çözer.

C
28

%33,33

17

%20,24

9

%10,71

1

%1,19

4

%4,76

25

%29,76
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%59,52)

Boş (%29,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. B  

42

%50,00
 

8

%9,52

1

%1,19

33

%39,29
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%10,71)

Boş (%39,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

Limit ile ilgili özellikleri belirterek
uygulamalar yapar. D  

1

%1,19

1

%1,19

35

%41,67

3

%3,57

44

%52,38
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%5,95)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini
açıklar. E

2

%2,38

1

%1,19

1

%1,19
 

55

%65,48

25

%29,76
 

Doğru (%65,48)

Yanlış (%4,76)

Boş (%29,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait
kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev
hesabı yapar.

C
3

%3,57

1

%1,19

16

%19,05

4

%4,76

1

%1,19

59

%70,24
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%10,71)

Boş (%70,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu
aralıkları türev yardımıyla belirler. D

2

%2,38

10

%11,90

1

%1,19

38

%45,24

2

%2,38

31

%36,90
 

Doğru (%45,24)

Yanlış (%17,86)

Boş (%36,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu
aralıkları türev yardımıyla belirler. D

18

%21,43

3

%3,57

4

%4,76

30

%35,71

2

%2,38

27

%32,14
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%32,14)

Boş (%32,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Maksimum ve minimum problemlerini türev
yardımıyla çözer. D

1

%1,19

4

%4,76

4

%4,76

45

%53,57

6

%7,14

24

%28,57
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%17,86)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Bir fonksiyonun belirsiz integralini
açıklayarak integral alma kurallarını
oluşturur.

B  
14

%16,67
 

4

%4,76

2

%2,38

64

%76,19
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%7,14)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28

Belirli integralin özelliklerini kullanarak
işlemler yapar. E

2

%2,38
 

1

%1,19

1

%1,19

3

%3,57

77

%91,67
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%4,76)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27

Belirli integralin özelliklerini kullanarak
işlemler yapar. D

1

%1,19

7

%8,33

9

%10,71

7

%8,33

2

%2,38

58

%69,05
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%22,62)

Boş (%69,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında
kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann
toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.

B
2

%2,38

5

%5,95

1

%1,19
  

76

%90,48
 

Doğru (%5,95)

Yanlış (%3,57)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler
yapar. D

3

%3,57
 

2

%2,38

48

%57,14

2

%2,38

29

%34,52
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%8,33)

Boş (%34,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. D

5

%5,95

8

%9,52

7

%8,33

22

%26,19

5

%5,95

37

%44,05
 

Doğru (%26,19)

Yanlış (%29,76)

Boş (%44,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C

1

%1,19

5

%5,95

30

%35,71

1

%1,19

4

%4,76

43

%51,19
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%13,10)

Boş (%51,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Doğrunun Analitik İncelenmesi D   

1

%1,19

38

%45,24

2

%2,38

43

%51,19
 

Doğru (%45,24)

Yanlış (%3,57)

Boş (%51,19)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Doğrunun Analitik İncelenmesi C

3

%3,57

2

%2,38

30

%35,71

2

%2,38

2

%2,38

45

%53,57
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%10,71)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Doğrunun Analitik İncelenmesi A

47

%55,95

1

%1,19
   

36

%42,86
 

Doğru (%55,95)

Yanlış (%1,19)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Dönüşüm Geometrisi A

34

%40,48

5

%5,95

4

%4,76
  

41

%48,81
 

Doğru (%40,48)

Yanlış (%10,71)

Boş (%48,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çemberde Açı A

21

%25,00

4

%4,76

4

%4,76
 

3

%3,57

52

%61,90
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%13,10)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Çemberde Uzunluk B

3

%3,57

43

%51,19

2

%2,38

1

%1,19
 

35

%41,67
 

Doğru (%51,19)

Yanlış (%7,14)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Dairede Çevre ve Alan C  

11

%13,10

28

%33,33
  

45

%53,57
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%13,10)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Çemberin Analitik İncelenmesi B

3

%3,57

21

%25,00

8

%9,52

2

%2,38

1

%1,19

49

%58,33
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Silindir C

1

%1,19

5

%5,95

47

%55,95

2

%2,38

1

%1,19

28

%33,33
 

Doğru (%55,95)

Yanlış (%10,71)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Silindir D

3

%3,57

4

%4,76
 

34

%40,48
 

43

%51,19
 

Doğru (%40,48)

Yanlış (%8,33)

Boş (%51,19)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Tork ve Denge C

9

%10,59

3

%3,53

60

%70,59

2

%2,35

5

%5,88

6

%7,06
 

Doğru (%70,59)

Yanlış (%22,35)

Boş (%7,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Kütle Merkezi E

5

%5,88

10

%11,76

5

%5,88

3

%3,53

54

%63,53

8

%9,41
 

Doğru (%63,53)

Yanlış (%27,06)

Boş (%9,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Bağıl Hareket C

2

%2,35

12

%14,12

50

%58,82

4

%4,71

10

%11,76

7

%8,24
 

Doğru (%58,82)

Yanlış (%32,94)

Boş (%8,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç D

1

%1,18

11

%12,94

3

%3,53

51

%60,00

6

%7,06

13

%15,29
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%24,71)

Boş (%15,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Düzgün Çembersel Hareket E  

1

%1,18

3

%3,53

7

%8,24

62

%72,94

12

%14,12
 

Doğru (%72,94)

Yanlış (%12,94)

Boş (%14,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Elektromanyetik İndüksiyon B

3

%3,53

19

%22,35
 

2

%2,35

2

%2,35

59

%69,41
 

Doğru (%22,35)

Yanlış (%8,24)

Boş (%69,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve
Evrenin Oluşumu E  

1

%1,18

2

%2,35

5

%5,88

59

%69,41

18

%21,18
 

Doğru (%69,41)

Yanlış (%9,41)

Boş (%21,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Işık Dalgalarında Girişim D

18

%21,18

1

%1,18

4

%4,71

34

%40,00

3

%3,53

25

%29,41
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%30,59)

Boş (%29,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Fotoelektrik A

14

%16,47
 

3

%3,53

6

%7,06

4

%4,71

58

%68,24
 

Doğru (%16,47)

Yanlış (%15,29)

Boş (%68,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Radyoaktivite C

4

%4,71

3

%3,53

12

%14,12

4

%4,71

8

%9,41

54

%63,53
 

Doğru (%14,12)

Yanlış (%22,35)

Boş (%63,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Atom Teorileri D

3

%3,53

8

%9,41

3

%3,53

30

%35,29

1

%1,18

40

%47,06
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%17,65)

Boş (%47,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Manyetik Kuvvet B  

12

%14,12

8

%9,41

10

%11,76

8

%9,41

47

%55,29
 

Doğru (%14,12)

Yanlış (%30,59)

Boş (%55,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Elektriksel Potansiyel ve Enerji D

7

%8,24

1

%1,18

5

%5,88

39

%45,88

3

%3,53

30

%35,29
 

Doğru (%45,88)

Yanlış (%18,82)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Çizgisel Momentumun Korunumu A

31

%36,47

6

%7,06

2

%2,35

21

%24,71

9

%10,59

16

%18,82
 

Doğru (%36,47)

Yanlış (%44,71)

Boş (%18,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri E

3

%3,53

4

%4,71

20

%23,53

1

%1,18

43

%50,59

14

%16,47
 

Doğru (%50,59)

Yanlış (%32,94)

Boş (%16,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Gazlarda Kinetik Teori D

15

%17,65

4

%4,71

5

%5,88

41

%48,24

2

%2,35

18

%21,18
 

Doğru (%48,24)

Yanlış (%30,59)

Boş (%21,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Derişim Birimleri E

1

%1,18

3

%3,53

11

%12,94

1

%1,18

35

%41,18

34

%40,00
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%18,82)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Oluşum Entalpisi C

2

%2,35

2

%2,35

29

%34,12

26

%30,59

5

%5,88

21

%24,71
 

Doğru (%34,12)

Yanlış (%41,18)

Boş (%24,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Tepkime Hızları B

6

%7,06

22

%25,88

5

%5,88

2

%2,35

5

%5,88

45

%52,94
 

Doğru (%25,88)

Yanlış (%21,18)

Boş (%52,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Dengeyi Etkileyen Faktörler B

3

%3,53

15

%17,65

17

%20,00

2

%2,35

9

%10,59

39

%45,88
 

Doğru (%17,65)

Yanlış (%36,47)

Boş (%45,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH B  

25

%29,41

16

%18,82

8

%9,41

6

%7,06

30

%35,29
 

Doğru (%29,41)

Yanlış (%35,29)

Boş (%35,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Çözünme-Çökelme Dengeleri A

30

%35,29

4

%4,71

9

%10,59

13

%15,29

12

%14,12

17

%20,00
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%44,71)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Elektrot Potansiyelleri E

2

%2,35
 

4

%4,71

4

%4,71

36

%42,35

39

%45,88
 

Doğru (%42,35)

Yanlış (%11,76)

Boş (%45,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Elektroliz ve Korozyon E

9

%10,59

1

%1,18

4

%4,71

24

%28,24

12

%14,12

35

%41,18
 

Doğru (%14,12)

Yanlış (%44,71)

Boş (%41,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Hibritleşme-Molekül Geometrileri A

63

%74,12

3

%3,53

1

%1,18

1

%1,18

1

%1,18

16

%18,82
 

Doğru (%74,12)

Yanlış (%7,06)

Boş (%18,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Hidrokarbonlar / Alkinler E   

1

%1,18

2

%2,35

27

%31,76

55

%64,71
 

Doğru (%31,76)

Yanlış (%3,53)

Boş (%64,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Alkoller E

16

%18,82

2

%2,35

5

%5,88

3

%3,53

32

%37,65

27

%31,76
 

Doğru (%37,65)

Yanlış (%30,59)

Boş (%31,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Pankreas E

9

%10,59

6

%7,06

13

%15,29
 

47

%55,29

10

%11,76
 

Doğru (%55,29)

Yanlış (%32,94)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Kulak B

1

%1,18

57

%67,06

3

%3,53

6

%7,06

6

%7,06

12

%14,12
 

Doğru (%67,06)

Yanlış (%18,82)

Boş (%14,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 İskelet Kaslarının Çalışması A

26

%30,59

2

%2,35

4

%4,71

13

%15,29

4

%4,71

36

%42,35
 

Doğru (%30,59)

Yanlış (%27,06)

Boş (%42,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Soluk Alıp Verme D

18

%21,18

5

%5,88

4

%4,71

45

%52,94

5

%5,88

8

%9,41
 

Doğru (%52,94)

Yanlış (%37,65)

Boş (%9,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 İnsanda Embriyonik Gelişim B

7

%8,24

35

%41,18

1

%1,18

4

%4,71

4

%4,71

34

%40,00
 

Doğru (%41,18)

Yanlış (%18,82)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Popülasyon Dağılımı C

1

%1,18
 

55

%64,71
 

14

%16,47

15

%17,65
 

Doğru (%64,71)

Yanlış (%17,65)

Boş (%17,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Genetik Şifre ve Protein Sentezi E

4

%4,71

4

%4,71

9

%10,59

14

%16,47

33

%38,82

21

%24,71
 

Doğru (%38,82)

Yanlış (%36,47)

Boş (%24,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji B

8

%9,41

56

%65,88

9

%10,59

4

%4,71

1

%1,18

7

%8,24
 

Doğru (%65,88)

Yanlış (%25,88)

Boş (%8,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Fotosentez Reaksiyonları E

4

%4,71

5

%5,88

5

%5,88

2

%2,35

30

%35,29

39

%45,88
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%18,82)

Boş (%45,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Oksijenli Solunum C

4

%4,71

3

%3,53

53

%62,35

1

%1,18

1

%1,18

23

%27,06
 

Doğru (%62,35)

Yanlış (%10,59)

Boş (%27,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Bitkisel Organlar A

13

%15,29

4

%4,71

13

%15,29

1

%1,18

8

%9,41

46

%54,12
 

Doğru (%15,29)

Yanlış (%30,59)

Boş (%54,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK AYT 3

Okul İlçe İl Genel

86 268 268 2935

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Dişi Üreme Sistemi B

6

%7,06

6

%7,06

1

%1,18

13

%15,29
 

59

%69,41
 

Doğru (%7,06)

Yanlış (%23,53)

Boş (%69,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Canlılar ve Çevre C

7

%8,24

2

%2,35

63

%74,12

1

%1,18

3

%3,53

9

%10,59
 

Doğru (%74,12)

Yanlış (%15,29)

Boş (%10,59)
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