
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL PES TYT 1 76 678 957 11446

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7612,81 19,56 2,02 1,90 1,54 2,62 1,19 2,32 2,77 1,29 2,45 3,34 1,00 3,09 0,02 0,01 0,02 11,18 4,27 10,11 1,56 1,04 1,30 2,13 1,95 1,64 2,40 1,60 2,00 1,58 1,65 1,16 52,3828,71 45,19 274,950

Okul Ortalaması 23,2012,24 20,14 2,08 1,55 1,69 2,64 1,00 2,39 2,55 1,30 2,23 3,20 0,86 2,98 0,05 0,01 0,05 11,51 4,37 10,42 1,08 0,97 0,84 2,42 2,47 1,80 2,49 1,92 2,01 1,62 2,12 1,09 52,8428,81 45,64 275,540

KATILIMLAR

1 12194 MER TKOCAGÖBEK 12 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 102 17 97,75 434,068 80

2 12028 ONUR KULAN 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 23 5 21,75 6 3 5,25 6 1 5,75 6 1 5,75 2 4 1,00 88 29 80,75 382,790 766

3 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12 29 9 26,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 5 3 4,25 5 2 4,50 5 1 4,75 1 2 0,50 86 23 80,25 381,268 804

4 12343 RAMAZAN EFE 12 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 21 2 20,50 1 2 0,50 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 84 22 78,50 376,208 940

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 33 6 31,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 17 4 16,00 3 4 2,00 4 3 3,25 5 0 5,00 5 1 4,75 82 21 76,75 370,210 1103

6 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 28 9 25,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 3 4 2,00 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 80 28 73,00 359,713 1437

7 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 26 10 23,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 20 2 19,50 1 0 1,00 3 1 2,75 6 0 6,00 6 0 6,00 76 15 72,25 357,730 1491

8 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 5 2 4,50 3 3 2,25 3 3 2,25 78 23 72,25 356,980 1524

9 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 26 14 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 21 7 19,25 6 2 5,50 4 2 3,50 5 2 4,50 2 4 1,00 78 37 68,75 347,060 1912

10 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 6 13,50 2 1 1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 6 0 6,00 73 29 65,75 337,743 2303

11 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 21 9 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 3 23,25 6 2 5,50 2 5 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 73 30 65,50 337,633 2307

12 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 25 2 24,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 70 18 65,50 336,180 2373

13 12025 FURKAN KOS 12 28 10 25,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 2 5 0,75 4 2 3,50 2 3 1,25 71 27 64,25 332,940 2533

14 12087 ADİLE ÇAKIR 12 26 12 23,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 18 2 17,50 2 0 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 71 28 64,00 332,650 2547

15 18357 KAĞAN YORULMAZ 12A 29 9 26,75 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 15 2 14,50 3 2 2,50 4 3 3,25 3 4 2,00 3 3 2,25 70 28 63,00 329,083 2715

16 87754 EMRE YORULMAZ 12 27 11 24,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 9 13,75 2 0 2,00 3 4 2,00 5 2 4,50 2 4 1,00 71 33 62,75 328,653 2733

17 12170 ZEHRA ZAMAN 12 34 5 32,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 2 7,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 3 2,25 66 16 62,00 325,343 2906

18 12229 TALHA GÜRCAN 12 28 8 26,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 13 3 12,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 64 19 59,25 317,885 3232

19 12199 NİDA ÇINAR 12 28 9 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 4 14,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 66 28 59,00 317,063 3277

20 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 31 6 29,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 0 13,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 62 14 58,50 314,955 3383

21 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 28 9 25,75 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 4 0,00 5 1 4,75 3 0 3,00 63 20 58,00 314,123 3417

22 12218 ARDA KOÇ 12A 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 7 15,25 3 3 2,25 5 2 4,50 3 4 2,00 0 5 -1,25 68 41 57,75 313,528 3452

23 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 2 12,50 3 3 2,25 5 2 4,50 2 4 1,00 64 27 57,25 312,085 3521

24 84714 AHMET ARSLAN 12 26 7 24,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 11 3 10,25 2 1 1,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 1 1,75 62 21 56,75 310,583 3594

25 12204 RANA ATLI 12A 24 16 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 1 2 0,50 4 3 3,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 64 36 55,00 305,670 3839

26 12171 NİSA NUR SERT 12 25 12 22,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 14 4 13,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 1 3,75 61 25 54,75 304,835 3884

27 70764 BEGÜM SAROHAN 12 30 9 27,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 3 13,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 61 26 54,50 303,053 3973

28 12241 NİSANUR AYER 12 28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 3 11,25 2 3 1,25 3 3 2,25 2 3 1,25 60 26 53,50 300,413 4095

29 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 26 11 23,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 19 2 18,50 1 1 0,75 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 61 32 53,00 299,118 4165
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL PES TYT 1 76 678 957 11446

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7612,81 19,56 2,02 1,90 1,54 2,62 1,19 2,32 2,77 1,29 2,45 3,34 1,00 3,09 0,02 0,01 0,02 11,18 4,27 10,11 1,56 1,04 1,30 2,13 1,95 1,64 2,40 1,60 2,00 1,58 1,65 1,16 52,3828,71 45,19 274,950

Okul Ortalaması 23,2012,24 20,14 2,08 1,55 1,69 2,64 1,00 2,39 2,55 1,30 2,23 3,20 0,86 2,98 0,05 0,01 0,05 11,51 4,37 10,42 1,08 0,97 0,84 2,42 2,47 1,80 2,49 1,92 2,01 1,62 2,12 1,09 52,8428,81 45,64 275,540

KATILIMLAR

30 12144 BEGÜM AKPINAR 12 28 12 25,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 6 16,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 59 32 51,00 292,860 4512

31 12237 ENES ARICI 12 25 14 21,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 14 8 12,00 2 1 1,75 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 61 42 50,50 291,915 4563

32 12158 HİLAL ALTAN 12 24 15 20,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 58 31 50,25 291,383 4594

33 75190 FURKAN METE 12 27 10 24,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 53 17 48,75 286,340 4878

34 12147 RAVZANUR AYTUN 12 25 10 22,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 53 24 47,00 281,075 5163

35 12196 NİSANUR YÜYEN 12 29 5 27,75 1 0 1,00 15 5 13,75 1 4 0,00 2 1 1,75 48 15 44,25 272,098 5688

36 12185 NEHİR YÜCE 12 25 8 23,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 11 0 11,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 48 18 43,50 270,590 5763

37 0 SAKİNE CEYLİN URLU 12 24 3 23,25 17 6 15,50 5 1 4,75 46 10 43,50 270,348 5772

38 12173 IRMAK KORKMAZ 12 22 11 19,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 14 3 13,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 48 20 43,00 269,448 5830

39 12267 EMENTE DOLGUN 12 20 16 16,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 14 3 13,25 2 0 2,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 49 25 42,75 269,245 5837

40 12143 SUDE NAZ CİRMAN 12 29 10 26,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 6 5,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 49 24 43,00 268,505 5881

41 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 22 16 18,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 16 3 15,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 51 38 41,50 265,130 6061

42 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 21 15 17,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 14 2 13,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 48 31 40,25 261,473 6278

43 12394 ARDA ERCAN VAROL 12 28 12 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 18 -2,50 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 52 48 40,00 259,800 6393

44 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 22 12 19,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 10 4 9,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 47 29 39,75 259,765 6395

45 12315 YAĞIZ AYDIN 12 22 12 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 4 7,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 48 33 39,75 259,615 6406

46 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 21 18 16,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 9 12 6,00 2 4 1,00 4 3 3,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 52 54 38,50 256,425 6611

47 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 22 15 18,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 9 2 8,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 45 26 38,50 256,058 6636

48 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 20 15 16,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 16 3 15,25 1 1 0,75 45 27 38,25 255,433 6679

49 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 24 14 20,50 15 4 14,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 44 26 37,50 252,745 6838

50 12404 GİZEM PALA 12 25 12 22,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 8 20 3,00 1 3 0,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 50 50 37,50 252,560 6848

51 12172 SİMGE KARABULUT 12 23 16 19,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 4 6,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 44 31 36,25 249,155 7046

52 87338 ARDA GÜMÜŞTEKİN O   22 15 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 7 6 5,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 43 29 35,75 247,583 7136

53 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 23 15 19,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 43 33 34,75 244,483 7317

54 12063 SARP SÜTUNÇ 12 17 17 12,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 42 33 33,75 242,318 7439

55 12301 ARDA YILDIRIM 12A 20 13 16,75 2 2 1,50 1 0 1,00 13 5 11,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 40 25 33,75 241,858 7484

56 12040 METEHAN TAŞKIN 12 21 16 17,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 5 6,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 43 38 33,50 241,030 7537

57 0 KAAN SEMİH KURT 12C 17 17 12,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 8 5 6,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 41 34 32,50 238,773 7666

58 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 14 20 9,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 6 10,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 41 37 31,75 236,795 7776
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL PES TYT 1 76 678 957 11446

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7612,81 19,56 2,02 1,90 1,54 2,62 1,19 2,32 2,77 1,29 2,45 3,34 1,00 3,09 0,02 0,01 0,02 11,18 4,27 10,11 1,56 1,04 1,30 2,13 1,95 1,64 2,40 1,60 2,00 1,58 1,65 1,16 52,3828,71 45,19 274,950

Okul Ortalaması 23,2012,24 20,14 2,08 1,55 1,69 2,64 1,00 2,39 2,55 1,30 2,23 3,20 0,86 2,98 0,05 0,01 0,05 11,51 4,37 10,42 1,08 0,97 0,84 2,42 2,47 1,80 2,49 1,92 2,01 1,62 2,12 1,09 52,8428,81 45,64 275,540

KATILIMLAR

59 0 HATİCE OKYAY 12 15 20 10,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 9 4 8,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 41 38 31,50 236,050 7830

60 12377 RECEP OKAY AKCAN 12A 23 15 19,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 29 31,75 235,413 7875

61 56544 SÜMEYRA ANGİ 12C 22 16 18,00 2 0 2,00 3 0 3,00 5 4 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 37 27 30,25 231,115 8155

62 12051 RÜMEYSA TETİK 12 19 14 15,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 37 28 30,00 230,765 8172

63 12335 ESMA BİRGÜL 12B 24 12 21,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 37 27 30,25 230,675 8181

64 12221 SİNA YILMAZ 12A 20 16 16,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 36 32 28,00 224,630 8602

65 12321 UMUT YILMAZ 12 18 11 15,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 4 3,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 35 29 27,75 223,833 8654

66 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 13 20 8,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 7 6 5,50 3 3 2,25 3 2 2,50 1 4 0,00 35 39 25,25 217,405 9053

67 12399 ERVA UZAN 12 21 13 17,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 30 19 25,25 215,958 9123

68 75610 SUDENAZ YUMUK 12 16 15 12,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 31 27 24,25 213,803 9242

69 12403 AYŞE AYDIN 12 16 15 12,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 33 35 24,25 213,763 9245

70 12284 AHMET ÇOBAN 12A 13 11 10,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 8 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 31 35 22,25 208,083 9561

71 12400 DAMLA CANLI 12 16 16 12,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 8 -1,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 5 0,75 2 3 1,25 32 43 21,25 204,785 9736

72 12114 AHMET NECATİ GÜRCA 12A 18 17 13,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 5 2,75 0 6 -1,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 32 46 20,50 202,033 9874

73 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 14 21 8,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 4 5 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 30 41 19,75 200,548 9968

74 12339 FETTAH ARDA ÖZÇELİK 12 11 3 10,25 5 2 4,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 20 9 17,75 194,353 10227

75 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 9 27 2,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 14 67 -2,75 133,233 11332

76 12123 ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL PES TYT 1 76 678 957 11446

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7612,81 19,56 2,02 1,90 1,54 2,62 1,19 2,32 2,77 1,29 2,45 3,34 1,00 3,09 0,02 0,01 0,02 11,18 4,27 10,11 1,56 1,04 1,30 2,13 1,95 1,64 2,40 1,60 2,00 1,58 1,65 1,16 52,3828,71 45,19 274,950

Okul Ortalaması 23,2012,24 20,14 2,08 1,55 1,69 2,64 1,00 2,39 2,55 1,30 2,23 3,20 0,86 2,98 0,05 0,01 0,05 11,51 4,37 10,42 1,08 0,97 0,84 2,42 2,47 1,80 2,49 1,92 2,01 1,62 2,12 1,09 52,8428,81 45,64 275,540

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL PES TYT 1 76 678 957 11446

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 12,8 19,56 10,8 5,4 9,43 12,7 5,3 11,40 6,1 5,2 4,80 52,4 28,7 45,19 274,950

Okul Ortalaması 23,2 12,2 20,14 10,5 4,7 9,35 12,6 5,3 11,26 6,5 6,5 4,90 52,9 28,8 45,65 275,540

KATILIMLAR

1 12194 MER TKOCAGÖBEK 12 31 9 28,75 17 2 16,50 38 2 37,50 16 4 15,00 102 17 97,75 434,068 1 1 7 11 80

2 12028 ONUR KULAN 12A 30 10 27,50 15 5 13,75 29 8 27,00 14 6 12,50 88 29 80,75 382,790 1 2 38 71 766

3 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12 29 9 26,75 19 1 18,75 27 8 25,00 11 5 9,75 86 23 80,25 381,268 2 3 39 72 804

4 12343 RAMAZAN EFE 12 29 11 26,25 18 2 17,50 22 4 21,00 15 5 13,75 84 22 78,50 376,208 3 4 47 88 940

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 33 6 31,50 15 3 14,25 20 8 18,00 14 4 13,00 82 21 76,75 370,210 2 5 57 107 1103

6 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 28 9 25,75 14 6 12,50 22 9 19,75 16 4 15,00 80 28 73,00 359,713 3 6 75 140 1437

7 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 26 10 23,50 14 2 13,50 21 2 20,50 15 1 14,75 76 15 72,25 357,730 4 7 76 145 1491

8 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 30 10 27,50 17 3 16,25 20 2 19,50 11 8 9,00 78 23 72,25 356,980 5 8 80 149 1524

9 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 26 14 22,50 14 6 12,50 27 9 24,75 11 8 9,00 78 37 68,75 347,060 4 9 95 185 1912

10 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 28 11 25,25 15 5 13,75 17 7 15,25 13 6 11,50 73 29 65,75 337,743 5 10 116 223 2303

11 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 21 9 18,75 13 6 11,50 30 5 28,75 9 10 6,50 73 30 65,50 337,633 6 11 117 225 2307

12 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 30 8 28,00 12 4 11,00 27 3 26,25 1 3 0,25 70 18 65,50 336,180 7 12 121 231 2373

13 12025 FURKAN KOS 12 28 10 25,50 16 2 15,50 19 5 17,75 8 10 5,50 71 27 64,25 332,940 6 13 128 246 2533

14 12087 ADİLE ÇAKIR 12 26 12 23,00 14 6 12,50 20 2 19,50 11 8 9,00 71 28 64,00 332,650 7 14 129 247 2547

15 18357 KAĞAN YORULMAZ 12A 29 9 26,75 13 5 11,75 18 4 17,00 10 10 7,50 70 28 63,00 329,083 8 15 135 257 2715

16 87754 EMRE YORULMAZ 12 27 11 24,25 16 3 15,25 18 9 15,75 10 10 7,50 71 33 62,75 328,653 8 16 137 259 2733

17 12170 ZEHRA ZAMAN 12 34 5 32,75 14 5 12,75 8 2 7,50 10 4 9,00 66 16 62,00 325,343 9 17 147 271 2906

18 12229 TALHA GÜRCAN 12 28 8 26,00 12 3 11,25 15 5 13,75 9 3 8,25 64 19 59,25 317,885 10 18 163 302 3232

19 12199 NİDA ÇINAR 12 28 9 25,75 15 4 14,00 15 6 13,50 8 9 5,75 66 28 59,00 317,063 11 19 169 308 3277

20 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 31 6 29,50 14 4 13,00 13 0 13,00 4 4 3,00 62 14 58,50 314,955 12 20 173 314 3383

21 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 28 9 25,75 14 1 13,75 12 5 10,75 9 5 7,75 63 20 58,00 314,123 13 21 175 316 3417

22 12218 ARDA KOÇ 12A 27 13 23,75 13 7 11,25 20 10 17,50 8 11 5,25 68 41 57,75 313,528 9 22 177 320 3452

23 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 27 12 24,00 14 4 13,00 13 2 12,50 10 9 7,75 64 27 57,25 312,085 10 23 181 324 3521

24 84714 AHMET ARSLAN 12 26 7 24,25 13 5 11,75 13 4 12,00 10 5 8,75 62 21 56,75 310,583 14 24 183 327 3594

25 12204 RANA ATLI 12A 24 16 20,00 15 4 14,00 18 5 16,75 7 11 4,25 64 36 55,00 305,670 11 25 191 340 3839

26 12171 NİSA NUR SERT 12 25 12 22,00 12 4 11,00 14 4 13,00 10 5 8,75 61 25 54,75 304,835 15 26 194 344 3884

27 70764 BEGÜM SAROHAN 12 30 9 27,75 13 5 11,75 14 3 13,25 4 9 1,75 61 26 54,50 303,053 16 27 202 356 3973

28 12241 NİSANUR AYER 12 28 9 25,75 13 5 11,75 12 3 11,25 7 9 4,75 60 26 53,50 300,413 17 28 211 368 4095

29 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 26 11 23,25 10 6 8,50 20 3 19,25 5 12 2,00 61 32 53,00 299,118 18 29 215 372 4165

30 12144 BEGÜM AKPINAR 12 28 12 25,00 9 7 7,25 18 6 16,50 4 7 2,25 59 32 51,00 292,860 19 30 231 398 4512

31 12237 ENES ARICI 12 25 14 21,50 12 7 10,25 16 9 13,75 8 12 5,00 61 42 50,50 291,915 20 31 233 401 4563

32 12158 HİLAL ALTAN 12 24 15 20,25 14 2 13,50 11 4 10,00 9 10 6,50 58 31 50,25 291,383 21 32 234 403 4594

33 75190 FURKAN METE 12 27 10 24,50 14 4 13,00 4 1 3,75 8 2 7,50 53 17 48,75 286,340 22 33 249 423 4878

34 12147 RAVZANUR AYTUN 12 25 10 22,50 13 5 11,75 12 3 11,25 3 6 1,50 53 24 47,00 281,075 23 34 267 445 5163

35 12196 NİSANUR YÜYEN 12 29 5 27,75 1 0 1,00 15 5 13,75 3 5 1,75 48 15 44,25 272,098 24 35 297 483 5688

36 12185 NEHİR YÜCE 12 25 8 23,00 6 6 4,50 11 1 10,75 6 3 5,25 48 18 43,50 270,590 25 36 307 494 5763

37 0 SAKİNE CEYLİN URLU 12 24 3 23,25 22 7 20,25 46 10 43,50 270,348 26 37 308 496 5772

38 12173 IRMAK KORKMAZ 12 22 11 19,25 9 3 8,25 14 3 13,25 3 3 2,25 48 20 43,00 269,448 27 38 311 499 5830

39 12267 EMENTE DOLGUN 12 20 16 16,00 9 4 8,00 14 3 13,25 6 2 5,50 49 25 42,75 269,245 28 39 312 500 5837

40 12143 SUDE NAZ CİRMAN 12 29 10 26,50 8 5 6,75 9 6 7,50 3 3 2,25 49 24 43,00 268,505 29 40 314 502 5881

41 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 22 16 18,00 7 11 4,25 17 5 15,75 5 6 3,50 51 38 41,50 265,130 30 41 326 518 6061

42 12157 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 21 15 17,25 6 4 5,00 15 4 14,00 6 8 4,00 48 31 40,25 261,473 31 42 341 537 6278

43 12394 ARDA ERCAN VAROL 12 28 12 25,00 13 7 11,25 2 18 -2,50 9 11 6,25 52 48 40,00 259,800 32 43 351 549 6393

44 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 22 12 19,00 9 8 7,00 10 4 9,00 6 5 4,75 47 29 39,75 259,765 33 44 352 550 6395

45 12315 YAĞIZ AYDIN 12 22 12 19,00 14 6 12,50 9 7 7,25 3 8 1,00 48 33 39,75 259,615 34 45 353 551 6406

46 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 21 18 16,50 10 10 7,50 11 16 7,00 10 10 7,50 52 54 38,50 256,425 12 46 369 575 6611

47 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 22 15 18,25 9 5 7,75 9 2 8,50 5 4 4,00 45 26 38,50 256,058 35 47 370 576 6636

48 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 20 15 16,25 8 8 6,00 16 3 15,25 1 1 0,75 45 27 38,25 255,433 13 48 374 580 6679
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL PES TYT 1 76 678 957 11446

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 12,8 19,56 10,8 5,4 9,43 12,7 5,3 11,40 6,1 5,2 4,80 52,4 28,7 45,19 274,950

Okul Ortalaması 23,2 12,2 20,14 10,5 4,7 9,35 12,6 5,3 11,26 6,5 6,5 4,90 52,9 28,8 45,65 275,540

KATILIMLAR

49 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 24 14 20,50 15 8 13,00 5 4 4,00 44 26 37,50 252,745 36 49 383 593 6838

50 12404 GİZEM PALA 12 25 12 22,00 9 4 8,00 9 23 3,25 7 11 4,25 50 50 37,50 252,560 37 50 385 595 6848

51 12172 SİMGE KARABULUT 12 23 16 19,00 9 4 8,00 7 6 5,50 5 5 3,75 44 31 36,25 249,155 38 51 403 615 7046

52 87338 ARDA GÜMÜŞTEKİN O   22 15 18,25 13 3 12,25 7 6 5,50 1 5 -0,25 43 29 35,75 247,583 1 52 409 624 7136

53 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 23 15 19,25 11 5 9,75 6 5 4,75 3 8 1,00 43 33 34,75 244,483 39 53 419 635 7317

54 12063 SARP SÜTUNÇ 12 17 17 12,75 10 9 7,75 13 4 12,00 2 3 1,25 42 33 33,75 242,318 40 54 429 647 7439

55 12301 ARDA YILDIRIM 12A 20 13 16,75 3 2 2,50 13 5 11,75 4 5 2,75 40 25 33,75 241,858 14 55 434 652 7484

56 12040 METEHAN TAŞKIN 12 21 16 17,00 10 8 8,00 8 5 6,75 4 9 1,75 43 38 33,50 241,030 41 56 438 656 7537

57 0 KAAN SEMİH KURT 12C 17 17 12,75 8 8 6,00 8 5 6,75 8 4 7,00 41 34 32,50 238,773 1 57 443 663 7666

58 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 14 20 9,00 12 7 10,25 12 6 10,50 3 4 2,00 41 37 31,75 236,795 42 58 455 680 7776

59 0 HATİCE OKYAY 12 15 20 10,00 10 7 8,25 9 5 7,75 7 6 5,50 41 38 31,50 236,050 43 59 458 686 7830

60 12377 RECEP OKAY AKCAN 12A 23 15 19,25 10 3 9,25 4 6 2,50 2 5 0,75 39 29 31,75 235,413 15 60 462 690 7875

61 56544 SÜMEYRA ANGİ 12C 22 16 18,00 5 0 5,00 6 5 4,75 4 6 2,50 37 27 30,25 231,115 2 61 488 722 8155

62 12051 RÜMEYSA TETİK 12 19 14 15,50 9 6 7,50 3 2 2,50 6 6 4,50 37 28 30,00 230,765 44 62 491 725 8172

63 12335 ESMA BİRGÜL 12B 24 12 21,00 9 3 8,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 37 27 30,25 230,675 1 63 492 727 8181

64 12221 SİNA YILMAZ 12A 20 16 16,00 10 7 8,25 1 4 0,00 5 5 3,75 36 32 28,00 224,630 16 64 516 759 8602

65 12321 UMUT YILMAZ 12 18 11 15,25 10 3 9,25 4 4 3,00 3 11 0,25 35 29 27,75 223,833 45 65 521 764 8654

66 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 13 20 8,00 8 4 7,00 7 6 5,50 7 9 4,75 35 39 25,25 217,405 46 66 543 792 9053

67 12399 ERVA UZAN 12 21 13 17,75 7 2 6,50 1 1 0,75 1 3 0,25 30 19 25,25 215,958 47 67 549 798 9123

68 75610 SUDENAZ YUMUK 12 16 15 12,25 5 5 3,75 5 3 4,25 5 4 4,00 31 27 24,25 213,803 48 68 555 806 9242

69 12403 AYŞE AYDIN 12 16 15 12,25 10 8 8,00 2 4 1,00 5 8 3,00 33 35 24,25 213,763 49 69 556 807 9245

70 12284 AHMET ÇOBAN 12A 13 11 10,25 9 7 7,25 2 11 -0,75 7 6 5,50 31 35 22,25 208,083 17 70 569 826 9561

71 12400 DAMLA CANLI 12 16 16 12,00 8 6 6,50 1 10 -1,50 7 11 4,25 32 43 21,25 204,785 50 71 581 840 9736

72 12114 AHMET NECATİ GÜRCA 12A 18 17 13,75 8 7 6,25 4 5 2,75 2 17 -2,25 32 46 20,50 202,033 18 72 590 850 9874

73 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 14 21 8,75 9 7 7,25 4 5 2,75 3 8 1,00 30 41 19,75 200,548 51 73 596 858 9968

74 12339 FETTAH ARDA ÖZÇELİK 12 11 3 10,25 6 2 5,50 3 4 2,00 20 9 17,75 194,353 52 74 609 876 10227

75 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 9 27 2,25 3 14 -0,50 2 9 -0,25 0 17 -4,25 14 67 -2,75 133,233 19 75 672 951 11332

76 12123 ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12 0 0 0,00
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PES TYT 1

247,583 62,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  87338
ARDA GÜMÜŞTEKİN O 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 52 409 624 7136 % 62,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız bDBd cCe B cDAEBDBeBDcEddBcCECaAACbecAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DcEACbBCCAe    DBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız  dEB   bb E     Ca   c   BeC B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız D b   e     d c d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

332,650 22,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12087
ADİLE ÇAKIR 120 71 28 21 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 129 247 2547 % 22,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CaBEDACCdB cDddBDBbcDDbCdBDCECaAACee AAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız aedACABCCAeCDBAadDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız DAEBDAECC ED D  CcdE     B CBB  EC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız DcAbeEBc CCadEDCbBDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

310,583 31,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  84714
AHMET ARSLAN 120 62 21 37 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 24 183 327 3594 % 31,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCbDBca  CEBAc e BDBCBDDE ABeCE DAACDe A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız b DBECbAaaeBBCD ADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE dE D BB    BD CCcd      B  a   E A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEecA DdEc CCDe DC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

259,800 55,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12394
ARDA ERCAN VAROL 120 52 48 20 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 43 351 549 6393 % 55,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBdDeACEBAcDAaBDBCBDccCbBDbECDAAececA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACbBcCedaCeBBCDDAeBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 18 10 -2,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 18 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız baebbacccBdcbDccdaed                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız eEcBdeDdEcBdCaeDcdEB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

213,763 80,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12403
AYŞE AYDIN 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 69 556 807 9245 % 80,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCC BE  ba B cbAdBbaC DDE AdebECaAca e A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız dC ecCeA CeBeCeDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız  c b     B      c C               a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız B DBeeDE a  b be d d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

261,473 54,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12157
AYŞE ENNUR KARAKOÇ 120 48 31 41 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 42 341 537 6278 % 54,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCCDBda  dE ecaAcBDBCBDDdbbBcCECaAdCcA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız     bCdA C     eAeBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE AEBDe BC    D  Cc ECB     Ca   bC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BE ed  Ec  Caab DdEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

357,730 13,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12202
AYŞE ÖZDEMİR 120 76 15 29 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 76 145 1491 % 13,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CaBE  CedBAcDAaBDBbBD ECAB CECaAAaDADAea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DB  CA CCAeCDBeDBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız  AEBDAECC  DBD CCc ECBCd B C B         B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız Dc   EB BCCDEEDCEBDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

292,860 39,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12144
BEGÜM AKPINAR 120 59 32 29 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 30 231 398 4512 % 39,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCCDBEDcAadBdcDAaBDBCBDDEabBDCECaAACcAeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız  Cb dC d aeBBCDDADca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CEeAEBDeBB  bDBc CCcdECB  BB C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız eE   e dc  CaD eD a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

259,765 55,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12079
BEGÜM MALKOÇ 120 47 29 44 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 44 352 550 6395 % 55,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CaBc eCe B cbA BDBCBDDECbaDCECDAAaDb be 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız D dcCA CedeCDBAbeaA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız   EB  EC     ea Ca EC  dBB   B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız D   b B  Cd EccCEc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

303,053 34,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  70764
BEGÜM SAROHAN 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 27 202 356 3973 % 34,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBEDA CEBAcaAaBDBeBDDEddBDCECaAcCDbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız  CcedCAA aABBCDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız bE  EBD  BC ED Dd Cc  CB   B C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız  d  ceadE   da DDaaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

381,268 7,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12281
CEYDANUR ŞENKUŞ 120 86 23 11 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 39 72 804 % 7,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCaBEbb CEBAcDAEBDBe DDECABDbECaAACcAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACDBECAABCeBBCDDADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CEaAEBD BB  aDBDECCcdECBbEBBDCBd CcCA aE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEDcADedE BCCDb D  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

204,785 85,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12400
DAMLA CANLI 120 32 43 45 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 71 581 840 9736 % 85,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız C Bb bC EB cDdEBaBCBD bddeeabbDA  bA Aba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız   dc c CC BeDBAaB Ae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız    Be    cb e   d    d d    a         ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız Dab DEecdadDEaD cBec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

269,245 51,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12267
EMENTE DOLGUN 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 39 312 500 5837 % 51,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCbBd A a B caAaBDBecDDdCbBDCECaAcCeeeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız      CeA aeBBCD AaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız Cd eEB  Be   D D  C  ECBC  BDC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız B   A  E   CCD    cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

265,130 52,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12115
EMİNE NUR TÜRK 120 51 38 31 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 41 326 518 6061 % 52,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBcaee cB caAEBDBCBDDECAacbEaaAACcecb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız cbcBceAA aeBeCD Aeda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE AEBD BB  ED D  Cc  eB dBB Ca   bC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEe d DEc   Ce ee   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

328,653 23,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  87754
EMRE YORULMAZ 120 71 33 16 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 137 259 2733 % 23,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBd cCeaB ccAdBDBCBDDaCAccbECDAACDADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DeEACA CCABbDBADdDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız cbEcD ECaDEcaDEaCcCE cC   DCBB   C    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız eeAeeEBcaCCDEEcddBDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

291,915 39,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12237
ENES ARICI 120 61 42 17 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 31 233 401 4563 % 39,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCdbBdDAACEBecDAdBDBbcDeEadBbCECDAcCcA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız  CbBdCAABaABeaDeADcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız Cde EBcABB DcD D  db  eB dBBDCB     Ae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEcccDbdEceCaDeeDdaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

215,958 79,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12399
ERVA UZAN 120 30 19 71 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 67 549 798 9123 % 79,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBE  d  B bcAdBDaCcDDECAdcCECabcCceD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız      C A CeBB a A  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız  b                C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız       ad    dD      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

194,353 89,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12339
FETTAH ARDA ÖZÇELİK 120 20 9 91 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 74 609 876 10227 % 89,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız  DBc  CC       BDB BD    e  E aA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız       E      D  Cc  eB     C    E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız Ddb DEe     d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

332,940 22,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12025
FURKAN KOS 120 71 27 22 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 128 246 2533 % 22,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCCDBEaeAd B caAEBDBCBDcECABDCECDAACbAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACDBdC A CeBBCDDADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CEa EBDABBC EDBDa Ccd eB EBB C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEedbecdEa CCDbeD dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

286,340 42,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  75190
FURKAN METE 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 33 249 423 4878 % 42,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız bbBd ACCEB cDAEBDBeeDDECABDCECaAACDAbcd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız b EeCA CCABCeBeDBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız   EB  Eb     D                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız c  DDEB  C Dd D  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

252,560 59,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12404
GİZEM PALA 120 50 50 20 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 50 385 595 6848 % 59,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CbBd cdCdB cDAcBDBaBDe CbBDCECDAACbADAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız  eEACA aCc     aBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 20 2 3,00 % 10

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 9 23 8 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız ecaeeAECCDa dDbCdabde ddeebCac  E ee   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız DdeeaEed aC EEcdEBeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 4 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

236,050 68,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
HATİCE OKYAY 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 59 458 686 7830 % 68,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CbBdbeaCEBecceaBDBCBDebbA e EC ccCee  da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız beEdCA CCeeCDB adDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız  A Be EC  E     e b e   B  CBB  a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız eBA D Ba  abEaDdE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

291,383 40,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12158
HİLAL ALTAN 120 58 31 31 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 32 234 403 4594 % 40,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CaBdaACCEBdcad BDaeBDDcadeDCECDAACDAaAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız D EACA CC eCDB aBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız   c  dEbC ED D  Cc   B   BD BB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız Dd ecEBcBCCbEEDedeeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

256,058 57,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12291
HİRANUR AYDEMİR 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 47 370 576 6636 % 57,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCbDBcDb C BdcDAEBDBdBDDbddBcCECDAcdD eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız   cBdCd  CbB C DAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız  E A BD BB  b  D  Cc    C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız Bde    EEc  e     EB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 0 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

299,118 36,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12197
İ ARDA YILDIRIM 120 61 32 27 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 29 215 372 4165 % 36,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCbDBa AAa B cDAdBDBCcDDEbABeCECaAACDAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız cCDBcCdd CeB  DDeD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE AEB  BB D D D  CcaEC CEBBDCBd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız edeBAcadc  Caa DcdaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 0 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

269,448 50,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12173
IRMAK KORKMAZ 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 38 311 499 5830 % 50,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CbBE bdCEB cDA BDBCBDccCdBDaEb AAC  Dbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız D b     C eCDBeDBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız DA eDAEC  aDBD  Cb    C    CBB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız   b   B   C dE   e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

200,548 87,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12337
İSMAİL MERT BÖÇÜK 120 30 41 49 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 73 596 858 9968 % 87,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 21 5 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CaBE dCe B ccAbBeabcDcEdbdcabCDccCDe Ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DeEdCAaCbde D b  DAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız D cBD  C b  d          dc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız bed DE     Dd edbd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0

Paragrafın Konusu 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 3 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

244,483 63,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12208
KADİRATA GÜMÜŞDERE 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 53 419 635 7317 % 63,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBcebAa B caAdBeBCBDDbabBeCECDAACDeab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız  C  dCAAaCABe DDAacD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE   B   Bb   aDa  d              b A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız eceBe  dd   dD  e  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

236,795 67,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12168
MELİH EREN KURŞUN 120 41 37 42 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 58 455 680 7776 % 67,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBE eCb B caAbeaBC DcEdAaeabbace bADbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DBdcCAaaC BCDBeccDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız   EBD  CC  D Db Cc  ec EaB bBB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız e   D e   a dE   B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

434,068 0,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12194
MER TKOCAGÖBEK 120 102 17 1 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 7 11 80 % 0,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBEDAeeEBAcDAaBDBCBDaEaABDCECaAAaDAeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACDBECAABCeB CDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CEDAEBDABBCDEDBDceCECECBCEBBDCBBACECABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEDBADDdEcBCCaADDdEB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 0 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

356,980 13,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12282
MERYEM ÇİÇEK 120 78 23 19 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 80 149 1524 % 13,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCbDBdDAACEBAceAaBDBeBDDECdBDCECaAcCcADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACeBECbABCeBBCDDADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CEDAEBD BB DEDBD  CE ce  EBB C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEeBAcDdE aCaDAbcdEB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

241,030 65,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12040
METEHAN TAŞKIN 120 43 38 39 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 56 438 656 7537 % 65,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CbBE bCCcB cbAdBDBeBDeECdBcCECaAACbebbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız ceddCA aC eCDBeeBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız   EB  EC     D dea  C  dc   BB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız edbc aB BCC d  da e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 3 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

270,590 50,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12185
NEHİR YÜCE 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 36 307 494 5763 % 50,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CddDBE   CEB cbAEBDB BDD CdBcCEC AcCDeDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız  bbe C d C B a DAa D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE A B  BBC E BD  C               b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BE  Ac Ea   C   D  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 1 0 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

317,063 28,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12199
NİDA ÇINAR 120 66 28 26 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 169 308 3277 % 28,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCaBEa AC B cDAaBDBeBDDEabBDCECaAACDeDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACbBcCAd CeBBCDDADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız    AEBDbBB  EDBDE Ccb a  E B Cad        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız dE dceDdEaBCa  eDCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

304,835 33,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12171
NİSA NUR SERT 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 194 344 3884 % 33,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCaBEDbA EBAcbe BDBbcDcECbBDCECaA CbAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız bCD aC A CeBB DbADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE  EaDABB  E  DaaC  ECBCd              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEecAa dE  CC eDD EB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

300,413 35,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12241
NİSANUR AYER 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 28 211 368 4095 % 35,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBd  CCdBbcDAaBDBCBDDcCABDbbCDAACbADA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DeEACd CC eCDBdaBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız  AEBD EC   D D   b   BCda   BB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız ed e EBcB aDdEedEB e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

272,098 49,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12196
NİSANUR YÜYEN 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 35 297 483 5688 % 49,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDB DACCEB cDA BDaCBDD CABcCECDAcCDe A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız            C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız  AcBD ECC ED D  Cb beBCd   CBB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız ece  Ee  Ca  E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 3 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

376,208 8,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12343
RAMAZAN EFE 120 84 22 14 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 47 88 940 % 8,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CaBEabCCEBAcDdEBDBbBDcECABDCECDAcCDADbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DBcACABCCABCDBAaBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız DAEB  EC DE BD CC dECBCdBBD BB       Eda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız edAeDEBBBCCDEEDCEeeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

281,075 45,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12147
RAVZANUR AYTUN 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 34 267 445 5163 % 45,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CdCDBE bdC B cDA eDBCBDDEaABDCECaAcebA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız dCDBcC A CeBeCDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE AEBD  B  a  Da     C    B       CAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız B Dc  a     a  Deda 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

314,955 29,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12145
RUMEYSA TAŞDEMİR 120 62 14 44 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 20 173 314 3383 % 29,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCaBdDbACdBAcD EBDBCBDDE ABDCECDAACcA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACD ECbA aABeCDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 0 27 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE AEBD BBC   BD       B     C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız  db    E     D  DeEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

230,765 71,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12051
RÜMEYSA TETİK 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 62 491 725 8172 % 71,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız dbBE cCe B cDAbeDBCBDDcbdec ECDA C*  AAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız   Ee   aCecCDBeaBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız    B    b    D              B         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız e   D Ba  b dEDaEd A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

270,348 50,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
SAKİNE CEYLİN URLU 120 46 10 64 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 37 308 496 5772 % 50,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız C B   C  B cDA BDBCBDDECbBcCEC AA DA   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız aAEBDbEC DdDBD  Cd EeBC Bc  BBACdC    BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

242,318 64,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12063
SARP SÜTUNÇ 120 42 33 45 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 54 429 647 7439 % 64,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CeBd  dC B cDA BeBecDcEabBDaECDAbdbecA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız e cAbABeCdeCcBeaBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız  AEaD  C  d  Db C C CB E B C B  c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız     D      ad   Ed  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

0,000 99,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12123
ŞEYMA NUR ŞENOCAK 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 76 673 952 11351 % 99,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0

Paragrafın Konusu 3 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

249,155 61,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12172
SİMGE KARABULUT 120 44 31 45 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 51 403 615 7046 % 61,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCCDBEaeAaEB cbAaeDBbBDDbCABDCEdaAcCeeeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız      CdA  eBBCDbAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız  E  d e BB  bD D  C   eB      a   d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BE Bb  da   C   cd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

268,505 51,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12143
SUDE NAZ CİRMAN 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 40 314 502 5881 % 51,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCbBEcceCcB cDAEBDBecDDECABDCECbAACbADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız      Ce  CeBeCDbAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız C   Eac  a     D  CbdEC  d B      EC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız e D d  d     D  D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

213,803 80,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  75610
SUDENAZ YUMUK 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 68 555 806 9242 % 80,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız  bBE  Ce B caAcBDBbcDDECdeD bC AeCee  ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız    d d aC e DB   DAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız    ae  CC       C          C d  E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız  ad   e   C E DC Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

252,745 59,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12273
SÜHEDA BORAZAN 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 49 383 593 6838 % 59,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBd AedEBecDAaBcBbcDDECbcDCECaAcCbA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE  EBD BB cE cD CCc E B d  DCcd  b  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız B D A DdE       cda 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

314,123 29,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12138
SULTANNAZ AYGÖR 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 21 175 316 3417 % 29,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCCaBE AACEB cbAEBDBCBDDECbBDCECaAAece A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız A   dC A CABBCDDADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE A BD BB  ED e  Cdb eBaE              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız Bdece  EEc CCDA D E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

317,885 28,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12229
TALHA GÜRCAN 120 64 19 37 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 18 163 302 3232 % 28,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCbDBE A aEB DDAcBbBbcDDECABDCECaAACDe A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACDBdCAAaCeB   DAD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE  Eaa BBC  D      d CBCEB  CBd  dC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BED A Dd   CC  DDd e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 0 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

223,833 75,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12321
UMUT YILMAZ 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 65 521 764 8654 % 75,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız  CbDBd   a B   AdBDaCcDD CdBcCECDA  ceDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız dCDcECAA C     DAa D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız      Bc  BC b  D be                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız edb eeDd c  Ca ac Ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

259,615 55,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12315
YAĞIZ AYDIN 120 48 33 39 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 45 353 551 6406 % 55,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCbDBE     B ccAdeDBbcDcEdAeDCECaAACDeDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız dbDBECdAdCeBeCDDADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız     EBD dB  b  Dc C      d BD c   bCb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız Bdec ead  c C   e  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

325,343 25,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12170
ZEHRA ZAMAN 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 17 147 271 2906 % 25,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBEbACCEB cbAaBDBCBDDECABDCECaAACDADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız bedACAaCC BCDBeDBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız  A    ECb E BD   c          BB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız  c   EB  CCDEEDCdeDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

217,405 79,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12325
ZEYNEP YILMAZ 120 35 39 46 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 66 543 792 9053 % 79,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 53 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 20 7 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eC DBE b dcB cbdbBDBCBDcbdbcc ECaccabe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACbe CdA C     bAD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE Ac D aB bbD  b Cd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BcDBc aEEa  CacecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

255,433 58,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12362
AHMET CAN DOĞAN 120 45 27 48 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 48 374 580 6679 % 58,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBEb bC B cacbaDBCBDDaCbeeCECaccCDe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız bb  dCbAB A abeDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE  EaDe BCD    aCC CEC  EBB C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız     e D             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

208,083 83,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12284
AHMET ÇOBAN 120 31 35 54 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 70 569 826 9561 % 83,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCCbBE     d cbdEBDa cDcECAa  E  A  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız  CbBdC daC de DaADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız  b d  D dB  dc  b  a    e     a   c b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız eEb A cdE  CCD   Cbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 2 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

202,033 86,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12114
AHMET NECATİ GÜRCA 120 32 46 42 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 72 590 850 9874 % 86,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBd eCC B ceAEBeBdcDDadAcc ECaAcabA ccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DedACAdCCABeadc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız aAEdDd*Ce                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 2 17 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız bacec aeBdacEceabdac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

313,528 30,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12218
ARDA KOÇ 120 68 41 11 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 177 320 3452 % 30,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCbDBEDAeCEBAcDAdBDaecDDEbdBeCECaAcCDAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ebDBdCbABCeBdCDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CEadEBDbBB DEeBeE Cc   BC BBDeBd Cb A e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEDBceDEccaCaD eedce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

241,858 65,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12301
ARDA YILDIRIM 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 55 434 652 7484 % 65,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız bDBd  CC B cDd BDBbBD EdAdcCECaccCDe AeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız Dec C            D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız   EBDeE   bD D  CcbEC Cd B  BB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız e  De B  Ca dE  a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

133,233 99,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12162
EGE ELİZ ŞAFAK 120 14 67 39 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 75 672 951 11332 % 99,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 27 4 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız Cccb d  dceb cdeDBdBebddecDebCecAacccAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 14 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız e dbbcea AebecdDae D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız ec  bAcC bcba                     b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 0 17 3 -4,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız beeb bdecad cdadcc e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 0 2 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

337,743 20,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  84006
ELİF NAS CEVHER 120 73 29 18 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 116 223 2303 % 20,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBdaAACEB caedBDBCcDeECABDCECaAcCDAeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACcBdCbABCABeCDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE AEBD BB  cDBD aCcb eB d B C    bC  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEedAecdE aCCDADDCEB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 3 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

329,083 23,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  18357
KAĞAN YORULMAZ 120 70 28 22 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 135 257 2715 % 23,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBd ACeEB cDAaBDBCBDDECdBcCECDAcCDbDAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız eecbCd CCABCDBA BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız     DdEC DEDBD  Cc  C C  B CBB adC  B  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız DcAcaEBcBCaadEDeaBDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

256,425 57,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12084
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 52 54 14 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 46 369 575 6611 % 57,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CbBEaACe BAcbdaBDBdBDDEddBebECaAcCcAebeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız bcEbCAaCCdeCaaeDBDAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 12 9 6,00 % 20

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız  eEBe  C  ce Db CcbcCaa cB CcB  bCAde d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız eBAcaEBcaCCDEEDdbaec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 0 2 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

370,210 9,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12065
KIVANÇ ALTINTOPU 120 82 21 17 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 57 107 1103 % 9,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBEab CEBAcDAdBDBCBDDECABDCECaAACDADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACD ECAABCeaeCD ADBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE A BD BB DE  Dc CcbECBeE B Cad  cCc BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEeBAecEE BCC ADDCaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 0 2 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

336,180 20,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12387
MUSTAFA TANRIKULU 120 70 18 32 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 12 121 231 2373 % 20,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBc ACCcBbcDAaBDBCBDDECbeDCECDAcCDADA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DBbACA CCed DB  BeAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız DAEBD ECCDEDBD  CEdcCBCEBBDCBB CE     d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız  a    B     d   b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

382,790 6,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12028
ONUR KULAN 120 88 29 3 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 38 71 766 % 6,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CaBEabCeEBAcDAaBDBbcDDECdBDCECaAACDADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DeEACABaCABCDBeaBDAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız DAEcD ECC EDBDEbCdbECBbEBBDCBBdCbCA cEBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız DBADaEBaBCCDEEbdaeDA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

337,633 20,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12176
R UĞUR AKGÜN 120 73 30 17 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 117 225 2307 % 20,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBEDb aEB cbd BDBCBDDc AB bECaA   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACDedCeA CeBeCDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE AEBDeBBdD DBDE CcCECBCEBBDCBd CaCAB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEedceadEcBCCD eDdEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

305,670 33,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12204
RANA ATLI 120 64 36 20 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 25 191 340 3839 % 33,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız eCCDBEDbdCbBAcaeaBDaCcDDEdAeDCECaAACceeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACDBdCeA CeBBCDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CEDAEBD BBCbED cE Ca  C  E B  a   bC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEDaAeadEc  aDbeeebB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

235,413 68,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12377
RECEP OKAY AKCAN 120 39 29 52 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 60 462 690 7875 % 68,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CbBE cCCEB cDAaBDBbBDcECbeDbECacACbdbAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DB  CAcCC e eBA     D  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız a dB e    b  D  Ca   B          c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız DB  a e   a d  a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



PES TYT 1

312,085 30,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12105
ŞEVKET BOZKAYA 120 64 27 29 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 23 181 324 3521 % 30,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBEcbea BecDAaBDBeBDccaABDCECaAACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız eCDBcC d CABBCDDAaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız CE d BDcBB  EDB E C    B     C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEbccD EEcaCCDbbDdEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

224,630 75,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12221
SİNA YILMAZ 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 64 516 759 8602 % 75,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDec cCC B cDAdBDaCBcDECbecbECaAceDe bAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız bBEdCABaC BdeBc     DAc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız be                         C    c b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız  Bb adB   a Ea C B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

347,060 16,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12050
UMUT YURDUGÜL 120 78 37 5 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 95 185 1912 % 16,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBEabCeEBbcDeaBDBbcDDECABDCECaAcCDAebbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DecACABaCAeCDBeaBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız aAEBDcEC bEDBDEaCcdECBCEBB dBBACECA  Edd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız bdA DEBceCCDEEDeaBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

359,713 12,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12106
ZEYNEP ULUAĞAÇ 120 80 28 12 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 75 140 1437 % 12,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBEDACedBAcDdEBDBCBDa CAB CEbDAACceeAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız DedAbAaaCcBCDBADBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız aAEBDbECCDEDBD CCcd eBC  B  BBA b  edEdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız eceDDEBBBCCDEEDCEBeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100

Paragrafın Konusu 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 2 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

230,675 71,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12B  -  12335
ESMA BİRGÜL 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 63 492 727 8181 % 71,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız CCCDBc  c EB cDAaaDBdBDcaCABDCECcAAaDecA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız ACDe C A C     DAaBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız C   b bc   c a                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız eE B   d    aDec d c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



PES TYT 1

238,773 66,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12C  -  0
KAAN SEMİH KURT 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 57 443 663 7666 % 66,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

Cevaplarınız ebbDB  cc cB DbAaBDBbBDeEdbBDdECDA eae b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABBCDDADBDAADAA

Cevaplarınız bC e CbA CeBaae AaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Cevaplarınız Cd  dBb BBC  D Da Cc                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Cevaplarınız BEc   DdE  CCDe  d B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 2 1 1 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



PES TYT 1

231,115 71,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12C  -  56544
SÜMEYRA ANGİ 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 61 488 722 8155 % 71,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 76 678 957 11446

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

Cevaplarınız CDBE eCC eecDAaBDBeBDDbbbeDCECacACDdeAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DBEACABCCABCDBADBDADDAAAA

Cevaplarınız              BA  DAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

Cevaplarınız    BDb Cd    D             Cae  a  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Cevaplarınız  BA aaBc   aEc    e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50

Paragrafın Konusu 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 2 1 0 50

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Gıdalar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Sözcükte Anlam C  

1

%1,33

46

%61,33
 

24

%32,00

4

%5,33
 

Doğru (%61,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam C

1

%1,33

1

%1,33

67

%89,33

5

%6,67
 

1

%1,33
 

Doğru (%89,33)

Yanlış (%9,33)

Boş (%1,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Metne Sözcük Yerleştirme C  

12

%16,00

57

%76,00

3

%4,00
 

3

%4,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

12

%16,00

13

%17,33

1

%1,33

45

%60,00

1

%1,33

3

%4,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama B  

73

%97,33

1

%1,33
 

1

%1,33
  

Doğru (%97,33)

Yanlış (%2,67)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Deyimler ve Atasözleri E

1

%1,33

2

%2,67

9

%12,00

20

%26,67

40

%53,33

3

%4,00
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%42,67)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Ses Bilgisi - Karma D

13

%17,33

4

%5,33

2

%2,67

15

%20,00

1

%1,33

40

%53,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%26,67)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

20

%26,67

17

%22,67

9

%12,00

2

%2,67

9

%12,00

18

%24,00
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%49,33)

Boş (%24,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Yazım Kuralları - Karma A

22

%29,33

9

%12,00

4

%5,33

9

%12,00

11

%14,67

20

%26,67
 

Doğru (%29,33)

Yanlış (%44,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Virgül C

19

%25,33
 

35

%46,67

4

%5,33

2

%2,67

15

%20,00
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 EKLER VE SÖZCÜK YAPISI E

1

%1,33

1

%1,33

6

%8,00

8

%10,67

31

%41,33

28

%37,33
 

Doğru (%41,33)

Yanlış (%21,33)

Boş (%37,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma B  

70

%93,33

1

%1,33

1

%1,33

1

%1,33

2

%2,67
 

Doğru (%93,33)

Yanlış (%4,00)

Boş (%2,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Karma Dil Bilgisi A

16

%21,33

3

%4,00
 

3

%4,00

7

%9,33

46

%61,33
 

Doğru (%21,33)

Yanlış (%17,33)

Boş (%61,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Paragrafı İkiye Ayırma D  

2

%2,67

69

%92,00

2

%2,67
 

2

%2,67
 

Doğru (%2,67)

Yanlış (%94,67)

Boş (%2,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

12

%16,00

13

%17,33

5

%6,67

39

%52,00

2

%2,67

4

%5,33
 

Doğru (%52,00)

Yanlış (%42,67)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI A

55

%73,33
 

2

%2,67

10

%13,33

6

%8,00

2

%2,67
 

Doğru (%73,33)

Yanlış (%24,00)

Boş (%2,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 İki Paragrafın Karşılaştırılması E

24

%32,00

5

%6,67

4

%5,33

15

%20,00

15

%20,00

12

%16,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%64,00)

Boş (%16,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafın Konusu B

2

%2,67

67

%89,33
  

6

%8,00
  

Doğru (%89,33)

Yanlış (%10,67)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%2,67

2

%2,67

1

%1,33

66

%88,00

4

%5,33
  

Doğru (%88,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İki Paragrafın Karşılaştırılması B

10

%13,33

65

%86,67
     

Doğru (%86,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%1,33

16

%21,33

36

%48,00

5

%6,67

14

%18,67

3

%4,00
 

Doğru (%48,00)

Yanlış (%48,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafın Yorumlanması B  

50

%66,67

21

%28,00
 

1

%1,33

3

%4,00
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%29,33)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D   

1

%1,33

73

%97,33

1

%1,33
  

Doğru (%97,33)

Yanlış (%2,67)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafın Yorumlanması D

2

%2,67

1

%1,33

15

%20,00

47

%62,67

6

%8,00

4

%5,33
 

Doğru (%62,67)

Yanlış (%32,00)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

4

%5,33

8

%10,67

7

%9,33

3

%4,00

47

%62,67

6

%8,00
 

Doğru (%62,67)

Yanlış (%29,33)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

9

%12,00

6

%8,00

41

%54,67

14

%18,67
 

5

%6,67
 

Doğru (%54,67)

Yanlış (%38,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

34

%45,33

21

%28,00
 

18

%24,00

1

%1,33

1

%1,33
 

Doğru (%45,33)

Yanlış (%53,33)

Boş (%1,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

4

%5,33

49

%65,33

5

%6,67

4

%5,33

12

%16,00

1

%1,33
 

Doğru (%65,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%1,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafa Cümle Yerleştirme D  

1

%1,33

18

%24,00

41

%54,67

10

%13,33

5

%6,67
 

Doğru (%54,67)

Yanlış (%38,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

5

%6,67

10

%13,33

51

%68,00

1

%1,33

1

%1,33

7

%9,33
 

Doğru (%68,00)

Yanlış (%22,67)

Boş (%9,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

6

%8,00
  

69

%92,00
  

Doğru (%92,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%1,33

4

%5,33

66

%88,00

1

%1,33
 

3

%4,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafın Yorumlanması D

43

%57,33

1

%1,33

1

%1,33

23

%30,67

1

%1,33

6

%8,00
 

Doğru (%30,67)

Yanlış (%61,33)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafın Konusu A

65

%86,67

1

%1,33

9

%12,00
    

Doğru (%86,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Sözcükte Anlam A

37

%49,33

1

%1,33

26

%34,67

1

%1,33

2

%2,67

8

%10,67
 

Doğru (%49,33)

Yanlış (%40,00)

Boş (%10,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme C

8

%10,67
 

53

%70,67

2

%2,67

5

%6,67

7

%9,33
 

Doğru (%70,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%9,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,33

15

%20,00

16

%21,33

33

%44,00

5

%6,67

4

%5,33

1

%1,33

Doğru (%44,00)

Yanlış (%50,67)

Boş (%5,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması A

33

%44,00

3

%4,00

1

%1,33

2

%2,67

31

%41,33

5

%6,67
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%49,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Konusu D

2

%2,67

5

%6,67

9

%12,00

21

%28,00

11

%14,67

27

%36,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam A

48

%64,00

16

%21,33

2

%2,67
  

9

%12,00
 

Doğru (%64,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%12,00)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

A
29

%40,28

7

%9,72

5

%6,94

9

%12,50

4

%5,56

18

%25,00
 

Doğru (%40,28)

Yanlış (%34,72)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı
Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki
rolünü analiz eder.

C  
8

%11,11

50

%69,44
  

14

%19,44
 

Doğru (%69,44)

Yanlış (%11,11)

Boş (%19,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç
ve dış tehditleri analiz eder. D

1

%1,39

12

%16,67

5

%6,94

34

%47,22

4

%5,56

16

%22,22
 

Doğru (%47,22)

Yanlış (%30,56)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

B  
25

%34,72

3

%4,17
 

21

%29,17

23

%31,94
 

Doğru (%34,72)

Yanlış (%33,33)

Boş (%31,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin
Türk toplumunda meydana getirdiği
değişimleri kavrar.

E
1

%1,39

3

%4,17

12

%16,67

23

%31,94

20

%27,78

13

%18,06
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%54,17)

Boş (%18,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Doğa ve İnsan Etkileşimi C  

1

%1,39

65

%90,28
 

2

%2,78

4

%5,56
 

Doğru (%90,28)

Yanlış (%4,17)

Boş (%5,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Dış Kuvvetler A

21

%29,17

7

%9,72

2

%2,78

10

%13,89

9

%12,50

23

%31,94
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%38,89)

Boş (%31,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Nüfus Piramitleri A

52

%72,22

1

%1,39

2

%2,78

10

%13,89
 

7

%9,72
 

Doğru (%72,22)

Yanlış (%18,06)

Boş (%9,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Uluslararası Ulaşım Hatları B

10

%13,89

15

%20,83

1

%1,39

2

%2,78

1

%1,39

43

%59,72
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%19,44)

Boş (%59,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları C

17

%23,61
 

48

%66,67
 

1

%1,39

6

%8,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%25,00)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri A

17

%23,61

2

%2,78

2

%2,78

2

%2,78

35

%48,61

14

%19,44
 

Doğru (%23,61)

Yanlış (%56,94)

Boş (%19,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Felsefi Düşünce B

2

%2,78

57

%79,17

1

%1,39

2

%2,78
 

10

%13,89
 

Doğru (%79,17)

Yanlış (%6,94)

Boş (%13,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Felsefi Düşünce B

2

%2,78

26

%36,11

1

%1,39

2

%2,78

28

%38,89

13

%18,06
 

Doğru (%36,11)

Yanlış (%45,83)

Boş (%18,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya
Çıkışı C

3

%4,17

3

%4,17

45

%62,50

1

%1,39

2

%2,78

18

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Siyaset Felsefesi D

3

%4,17
 

1

%1,39

49

%68,06

7

%9,72

12

%16,67
 

Doğru (%68,06)

Yanlış (%15,28)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Gençlik ve Değerler D

2

%2,78

5

%6,94

1

%1,39

46

%63,89

3

%4,17

15

%20,83
 

Doğru (%63,89)

Yanlış (%15,28)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Ahlaki Tutum ve Davranışlar A

65

%90,28
   

1

%1,39

6

%8,33
 

Doğru (%90,28)

Yanlış (%1,39)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 İslam ve İbadet D

31

%43,06

1

%1,39

1

%1,39

24

%33,33

4

%5,56

11

%15,28
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%51,39)

Boş (%15,28)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar B

1

%1,39

48

%66,67

4

%5,56

4

%5,56

1

%1,39

14

%19,44
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%13,89)

Boş (%19,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Ahlaki Tutum ve Davranışlar D

3

%4,17
  

60

%83,33

3

%4,17

6

%8,33
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Felsefi Düşünce A      

72

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A

1

%1,39
    

71

%98,61
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Din Felsefesi D    

2

%2,78
 

70

%97,22
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A

1

%1,39
    

71

%98,61
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Ahlak Felsefesi A   

1

%1,39
  

71

%98,61
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,39)

Boş (%98,61)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C  

5

%6,67

56

%74,67
  

14

%18,67
 

Doğru (%74,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%18,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Ondalık Sayılar E

1

%1,33

2

%2,67

2

%2,67

3

%4,00

50

%66,67

16

%21,33

1

%1,33

Doğru (%66,67)

Yanlış (%12,00)

Boş (%21,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler D

8

%10,67

1

%1,33

1

%1,33

9

%12,00

5

%6,67

51

%68,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler A

33

%44,00

3

%4,00

2

%2,67

5

%6,67

3

%4,00

29

%38,67
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%17,33)

Boş (%38,67)



KURUM SORU ANALİZİ
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sayı Problemleri E

1

%1,33

2

%2,67

4

%5,33

3

%4,00

44

%58,67

21

%28,00
 

Doğru (%58,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%28,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler B

7

%9,33

50

%66,67

2

%2,67

1

%1,33

2

%2,67

13

%17,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%16,00)

Boş (%17,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar D

1

%1,33

3

%4,00

4

%5,33

44

%58,67

6

%8,00

17

%22,67
 

Doğru (%58,67)

Yanlış (%18,67)

Boş (%22,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değerli Eşitsizlikler A

9

%12,00

5

%6,67

4

%5,33

3

%4,00

6

%8,00

48

%64,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%64,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

4

%5,33

45

%60,00

2

%2,67

2

%2,67
 

22

%29,33
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%10,67)

Boş (%29,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%1,33

59

%78,67

1

%1,33

1

%1,33

2

%2,67

11

%14,67
 

Doğru (%78,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%14,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Problemleri C

1

%1,33

4

%5,33

21

%28,00

3

%4,00

1

%1,33

45

%60,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri D  

5

%6,67

4

%5,33

15

%20,00
 

51

%68,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme E

4

%5,33

10

%13,33

4

%5,33

3

%4,00

27

%36,00

27

%36,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D

1

%1,33

1

%1,33

2

%2,67

35

%46,67

2

%2,67

34

%45,33
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%8,00)

Boş (%45,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sayı Basamakları B

3

%4,00

23

%30,67

2

%2,67

2

%2,67

1

%1,33

44

%58,67
 

Doğru (%30,67)

Yanlış (%10,67)

Boş (%58,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler D   

3

%4,00

53

%70,67

3

%4,00

16

%21,33
 

Doğru (%70,67)

Yanlış (%8,00)

Boş (%21,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Rutin Olmayan Problemler E

7

%9,33

6

%8,00

4

%5,33

2

%2,67

9

%12,00

47

%62,67
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%25,33)

Boş (%62,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri C

5

%6,67

2

%2,67

9

%12,00

1

%1,33

1

%1,33

57

%76,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%76,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yaş Problemleri C   

53

%70,67

3

%4,00

4

%5,33

15

%20,00
 

Doğru (%70,67)

Yanlış (%9,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri E

7

%9,33

5

%6,67

28

%37,33

6

%8,00

3

%4,00

26

%34,67
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%61,33)

Boş (%34,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri C

1

%1,33

9

%12,00

5

%6,67

11

%14,67
 

49

%65,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%28,00)

Boş (%65,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E  

1

%1,33

3

%4,00

1

%1,33

21

%28,00

49

%65,33
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%65,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Sayı Problemleri C

1

%1,33
 

26

%34,67
 

14

%18,67

34

%45,33
 

Doğru (%34,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%45,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler B

1

%1,33

33

%44,00

3

%4,00

1

%1,33
 

37

%49,33
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%49,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Hareket Problemleri C

2

%2,67

2

%2,67

20

%26,67

1

%1,33

2

%2,67

48

%64,00
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%9,33)

Boş (%64,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri E    

17

%22,67

17

%22,67

41

%54,67
 

Doğru (%22,67)

Yanlış (%22,67)

Boş (%54,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayı Problemleri B

2

%2,67

19

%25,33

3

%4,00
 

1

%1,33

50

%66,67
 

Doğru (%25,33)

Yanlış (%8,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Grafik Problemleri B  

36

%48,00

1

%1,33
 

1

%1,33

37

%49,33
 

Doğru (%48,00)

Yanlış (%2,67)

Boş (%49,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri D  

1

%1,33
 

14

%18,67

1

%1,33

59

%78,67
 

Doğru (%18,67)

Yanlış (%2,67)

Boş (%78,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C  

1

%1,33

37

%49,33

1

%1,33

1

%1,33

35

%46,67
 

Doğru (%49,33)

Yanlış (%4,00)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B

10

%13,33

12

%16,00

2

%2,67

1

%1,33

1

%1,33

49

%65,33
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%18,67)

Boş (%65,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri B

1

%1,33

4

%5,33

1

%1,33

13

%17,33
 

56

%74,67
 

Doğru (%5,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%74,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerin Benzerliği A

4

%5,33
  

1

%1,33
 

70

%93,33
 

Doğru (%5,33)

Yanlış (%1,33)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paralelkenar C

1

%1,33
 

8

%10,67
  

66

%88,00
 

Doğru (%10,67)

Yanlış (%1,33)

Boş (%88,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri E

4

%5,33

12

%16,00

6

%8,00

4

%5,33

9

%12,00

40

%53,33
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%34,67)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler C   

19

%25,33
  

56

%74,67
 

Doğru (%25,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%74,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Yamuk A

11

%14,67

4

%5,33

1

%1,33
 

1

%1,33

58

%77,33
 

Doğru (%14,67)

Yanlış (%8,00)

Boş (%77,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen B  

3

%4,00
 

1

%1,33

5

%6,67

66

%88,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%88,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar B

1

%1,33

4

%5,33

1

%1,33

1

%1,33

2

%2,67

66

%88,00
 

Doğru (%5,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%88,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar E     

8

%10,67

67

%89,33
 

Doğru (%10,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,33)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. B

1

%1,35

49

%66,22
 

2

%2,70

16

%21,62

6

%8,11
 

Doğru (%66,22)

Yanlış (%25,68)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma
(kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. E

2

%2,70

1

%1,35

2

%2,70

8

%10,81

42

%56,76

19

%25,68
 

Doğru (%56,76)

Yanlış (%17,57)

Boş (%25,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma
(kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. D  

8

%10,81

4

%5,41

21

%28,38

24

%32,43

17

%22,97
 

Doğru (%28,38)

Yanlış (%48,65)

Boş (%22,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve
hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. B

5

%6,76

17

%22,97

14

%18,92

11

%14,86

4

%5,41

23

%31,08
 

Doğru (%22,97)

Yanlış (%45,95)

Boş (%31,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Elektrik Devreleri A

23

%31,08

8

%10,81

8

%10,81

6

%8,11

9

%12,16

20

%27,03
 

Doğru (%31,08)

Yanlış (%41,89)

Boş (%27,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. D

1

%1,35

2

%2,70

6

%8,11

8

%10,81

19

%25,68

38

%51,35
 

Doğru (%10,81)

Yanlış (%37,84)

Boş (%51,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Aydınlanma D

15

%20,27

2

%2,70

6

%8,11

24

%32,43

4

%5,41

23

%31,08
 

Doğru (%32,43)

Yanlış (%36,49)

Boş (%31,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği E   

1

%1,35

41

%55,41

29

%39,19

3

%4,05
 

Doğru (%39,19)

Yanlış (%56,76)

Boş (%4,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Elementlerin Sınıflandırılması E

5

%6,76
 

8

%10,81

2

%2,70

39

%52,70

20

%27,03
 

Doğru (%52,70)

Yanlış (%20,27)

Boş (%27,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması B

7

%9,46

2

%2,70

20

%27,03

1

%1,35

2

%2,70

42

%56,76
 

Doğru (%2,70)

Yanlış (%40,54)

Boş (%56,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Mol Kavramı B

6

%8,11

15

%20,27

2

%2,70

1

%1,35

2

%2,70

48

%64,86
 

Doğru (%20,27)

Yanlış (%14,86)

Boş (%64,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Çözeltilerde Derişim C

3

%4,05
 

37

%50,00

2

%2,70
 

32

%43,24
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%6,76)

Boş (%43,24)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

76 678 957 11446

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Asitler ve Bazlar C

19

%25,68

2

%2,70

35

%47,30

6

%8,11

1

%1,35

11

%14,86
 

Doğru (%47,30)

Yanlış (%37,84)

Boş (%14,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Gıdalar D

11

%14,86

2

%2,70

1

%1,35

32

%43,24

1

%1,35

27

%36,49
 

Doğru (%43,24)

Yanlış (%20,27)

Boş (%36,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Karbohidratlar A

10

%13,51

11

%14,86

4

%5,41

1

%1,35

9

%12,16

39

%52,70
 

Doğru (%13,51)

Yanlış (%33,78)

Boş (%52,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Küçük Moleküllerin Taşınması D

2

%2,70

2

%2,70

1

%1,35

15

%20,27

20

%27,03

34

%45,95
 

Doğru (%20,27)

Yanlış (%33,78)

Boş (%45,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Hayvanlar D

1

%1,35

1

%1,35

11

%14,86

33

%44,59

9

%12,16

19

%25,68
 

Doğru (%44,59)

Yanlış (%29,73)

Boş (%25,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mayoz C

4

%5,41
 

13

%17,57

26

%35,14

5

%6,76

26

%35,14
 

Doğru (%17,57)

Yanlış (%47,30)

Boş (%35,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E

12

%16,22

7

%9,46

4

%5,41

6

%8,11

22

%29,73

23

%31,08
 

Doğru (%29,73)

Yanlış (%39,19)

Boş (%31,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B

1

%1,35

30

%40,54

3

%4,05

9

%12,16

12

%16,22

19

%25,68
 

Doğru (%40,54)

Yanlış (%33,78)

Boş (%25,68)
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