
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 73 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 28,42 7,81 26,47 2,49 1,51 2,12 1,55 1,51 1,17 1,85 1,81 1,40 3,36 0,81 3,15 0,07 0,00 0,07 13,97 4,22 12,92 0,75 0,92 0,52 1,48 3,19 0,68 2,16 1,70 1,74 1,84 1,32 1,51 57,9424,80 51,75 295,000

KATILIMLAR

1 0 MERT KOCAGÖBEK 12 34 4 33,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 30 0 30,00 7 1 6,75 5 2 4,50 5 0 5,00 6 0 6,00 102 11 99,25 438,065 43

2 82412 ONUR KULAN 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 101 15 97,25 431,583 75

3 12343 RAMAZAN EFE 12A 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 27 0 27,00 1 0 1,00 3 3 2,25 6 0 6,00 3 3 2,25 91 14 87,50 402,250 249

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 1 1 0,75 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 88 24 82,00 385,178 392

5 90188 R UĞUR AKGÜN 12A 30 5 28,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 4 0 4,00 27 3 26,25 5 2 4,50 4 2 3,50 2 1 1,75 4 0 4,00 81 19 76,25 368,908 560

6 0 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 25 4 24,00 1 2 0,50 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 83 27 76,25 368,795 561

7 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 37 3 36,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 24 3 23,25 2 1 1,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 80 24 74,00 360,858 655

8 12281 CEYDA NUR ŞENKUŞ 12 33 4 32,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 22 1 21,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 78 18 73,50 360,060 661

9 18357 KAĞAN YORULMAZ 12A 33 4 32,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 23 4 22,00 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 80 28 73,00 358,510 680

10 71208 AYŞE ÖZDEMİR 12 32 7 30,25 3 0 3,00 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 22 1 21,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 76 16 72,00 355,818 716

11 74136 RANA ATLI 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 24 1 23,75 1 0 1,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 5 1 4,75 78 26 71,50 354,250 732

12 84006 ELİF NAS CEVHER 12 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 21 2 20,50 2 1 1,75 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 77 24 71,00 352,850 744

13 68740 ENES ARICI 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 21 4 20,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 76 27 69,25 347,353 802

14 64996 SULTANNAZ AYGÖR 12 30 6 28,50 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 3 18,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 4 1,00 2 0 2,00 72 16 68,00 343,935 834

15 65822 ARDA KOÇ 12A 34 4 33,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 20 3 19,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 73 22 67,50 341,630 864

16 75314 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 36 3 35,25 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 2 15,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 70 13 66,75 339,163 889

17 79580 S CEYLİN 12 31 4 30,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 22 2 21,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 68 11 65,25 335,345 931

18 0 ADİLE ÇAKIR 12 33 6 31,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 22 6 20,50 1 0 1,00 2 5 0,75 3 3 2,25 3 1 2,75 73 32 65,00 334,435 941

19 12025 FURKAN KOS 12 31 7 29,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 22 4 21,00 1 0 1,00 2 5 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 71 31 63,25 329,333 980

20 0 ŞEVKET BOZKAYA 12 32 7 30,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 20 4 19,00 1 0 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 70 27 63,25 329,323 981

21 61598 NİSANUR YÜYEN 12 35 5 33,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 16 5 14,75 2 2 1,50 2 1 1,75 65 16 61,00 321,963 1039

22 79004 NİSANUR AYER 12 31 4 30,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 17 4 16,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 64 18 59,50 318,020 1075

23 90286 NİSA NUR SERT 12 28 9 25,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 19 4 18,00 1 1 0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 65 24 59,00 317,083 1082

24 86468 EMİNE NUR TÜRK 12 29 10 26,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 19 4 18,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 65 24 59,00 316,935 1085

25 69316 HİLAL ALTAN 12 35 4 34,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 6 10,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 66 29 58,75 315,075 1103

26 81110 TALHA GÜRCAN 12 29 9 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 14 2 13,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 63 23 57,25 311,678 1137

27 81606 İ ARDA YILDIRIM 12 29 8 27,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 23 1 22,75 3 3 2,25 2 2 1,50 2 0 2,00 63 26 56,50 309,350 1157

28 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 21 2 20,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 62 22 56,50 309,035 1163

29 72512 ZEHRA ZAMAN 12 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 13 2 12,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 63 26 56,50 308,698 1166
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 73 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 28,42 7,81 26,47 2,49 1,51 2,12 1,55 1,51 1,17 1,85 1,81 1,40 3,36 0,81 3,15 0,07 0,00 0,07 13,97 4,22 12,92 0,75 0,92 0,52 1,48 3,19 0,68 2,16 1,70 1,74 1,84 1,32 1,51 57,9424,80 51,75 295,000

KATILIMLAR

30 0 BEGÜM AKPINAR 12 32 8 30,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 14 8 12,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 62 26 55,50 305,910 1191

31 76420 EMENTE DOLGUN 12 35 4 34,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 14 4 13,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 59 17 54,75 303,125 1218

32 2468 METEHAN TAŞKIN 12 29 8 27,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 14 4 13,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 59 20 54,00 301,640 1230

33 69280 SUDE NAZ CİRMAN 12 34 4 33,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 57 15 53,25 298,575 1263

34 87754 EMRE YORULMAZ 12A 28 7 26,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 7 7,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 58 22 52,50 297,428 1272

35 70764 BEGÜM SAROHAN 12 29 9 26,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 5 13,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 59 27 52,25 296,408 1278

36 86082 IRMAK KORKMAZ 12 34 2 33,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 12 0 12,00 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 54 6 52,50 296,385 1279

37 7642 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 29 10 26,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 14 5 12,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 59 29 51,75 295,070 1293

38 84714 AHMET ARSLAN 12 27 8 25,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 15 2 14,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 56 19 51,25 293,645 1309

39 12394 ARDA ERCAN VAROL 12 30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 6 7,50 4 3 3,25 2 1 1,75 58 27 51,25 293,400 1310

40 12301 ARDA YILDIRIM 12G 28 8 26,00 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 13 4 12,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 0 2,00 57 24 51,00 292,730 1313

41 75190 FURKAN METE 12 34 4 33,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 1 4,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 54 17 49,75 288,035 1353

42 81958 HİRANUR AYDEMİR 12 27 12 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 11 3 10,25 1 2 0,50 4 2 3,50 53 26 46,50 279,470 1420

43 89510 BEGÜM MALKOÇ 12 27 10 24,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 13 8 11,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 53 30 45,50 276,325 1452

44 79262 NİDA ÇINAR 12 28 8 26,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 15 6 13,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 54 34 45,50 276,070 1454

45 12063 SARP SÜTUNÇ 12A 22 14 18,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 16 3 15,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 52 28 45,00 275,565 1461

46 88744 UMUT YILMAZ 12 32 5 30,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 5 3,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 51 22 45,50 275,503 1462

47 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 25 13 21,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 11 9 8,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 55 42 44,50 273,833 1472

48 6738 SÜHEDA BORAZAN 12 33 5 31,75 12 4 11,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 49 18 44,50 272,333 1483

49 84562 SİNA YILMAZ 12A 30 7 28,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 8 2 7,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 49 20 44,00 271,368 1489

50 83102 NEHİR YÜCE 12A 31 3 30,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 11 2 10,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 47 15 43,25 268,693 1512

51 158 SİMGE KARABULUT 12 33 6 31,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 2 5,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 48 21 42,75 266,990 1525

52 66770 RAVZANUR AYTUN 12R 23 14 19,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 11 3 10,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 47 25 40,75 262,710 1565

53 87338 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 22 15 18,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 48 30 40,50 262,028 1574

54 79984 FETTAH ARDA ÖZÇELİK 12 25 4 24,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 44 13 40,75 261,965 1577

55 12403 AYŞE AYDIN 12 25 7 23,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 43 17 38,75 256,103 1637

56 0 RÜMEYSA TETİK 12 28 8 26,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 3 3,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 43 20 38,00 253,550 1659

57 77468 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 26 9 23,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 6 4 5,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 43 24 37,00 250,753 1686

58 12325 ZEYNEB YILMAZ 12 24 12 21,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 9 10 6,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 4 1,00 2 3 1,25 46 39 36,25 248,835 1696
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 73 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 28,42 7,81 26,47 2,49 1,51 2,12 1,55 1,51 1,17 1,85 1,81 1,40 3,36 0,81 3,15 0,07 0,00 0,07 13,97 4,22 12,92 0,75 0,92 0,52 1,48 3,19 0,68 2,16 1,70 1,74 1,84 1,32 1,51 57,9424,80 51,75 295,000

KATILIMLAR

59 62844 YAĞIZ AYDIN 12 24 11 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 9 5 7,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 44 35 35,25 245,643 1715

60 75610 SUDENAZ YUMUK 12 26 10 23,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 13 4,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 43 33 34,75 244,020 1727

61 67120 AHMET CAN DOĞAN 12A 16 6 14,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 14 5 12,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 40 23 34,25 243,580 1732

62 12404 GİZEM PALA 12 24 12 21,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 7 17 2,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 45 46 33,50 240,570 1763

63 70078 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 27 13 23,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 7 9 4,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 43 42 32,50 237,123 1785

64 12228 KAAN SEMİH KURT 12C 19 15 15,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 8 2 7,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 40 36 31,00 233,658 1811

65 56544 SÜMEYRA ANGİ 12C 30 10 27,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 7 1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 39 34 30,50 230,505 1832

66 59080 HATİCE OKYAY 12 18 9 15,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 7 6 5,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 39 38 29,50 229,193 1839

67 12377 RECEP OKAY AKCAN 12A 22 14 18,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 6 6 4,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 37 38 27,50 222,755 1873

68 11088 AHMET ÇOBAN 12A 17 10 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 8 4,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 35 32 27,00 221,705 1882

69 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 20 18 15,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 6 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 4 0,00 38 44 27,00 221,585 1883

70 12335 ESMA BİRGÜL 12B 23 13 19,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 34 35 25,25 215,708 1916

71 12399 ERVA UZAN 12F 18 18 13,50 3 0 3,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 8 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 34 39 24,25 213,570 1927

72 12175 BERSAN TOPAL 12A 8 3 7,25 0 1 -0,25 11 5 9,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 22 19 17,25 193,173 2020

73 0 ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12 10 3 9,25 5 5 3,75 1 1 0,75 16 9 13,75 182,353 2049
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 73 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 28,42 7,81 26,47 2,49 1,51 2,12 1,55 1,51 1,17 1,85 1,81 1,40 3,36 0,81 3,15 0,07 0,00 0,07 13,97 4,22 12,92 0,75 0,92 0,52 1,48 3,19 0,68 2,16 1,70 1,74 1,84 1,32 1,51 57,9424,80 51,75 295,000

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 73 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 28,4 7,8 26,47 9,3 5,6 7,91 14,7 5,1 13,44 5,5 6,2 3,93 58,0 24,8 51,75 295,000

KATILIMLAR

1 0 MERT KOCAGÖBEK 12 34 4 33,00 15 4 14,00 37 1 36,75 16 2 15,50 102 11 99,25 438,065 1 1 10 11 43

2 82412 ONUR KULAN 12A 37 3 36,25 15 5 13,75 33 3 32,25 16 4 15,00 101 15 97,25 431,583 1 2 14 16 75

3 12343 RAMAZAN EFE 12A 35 4 34,00 16 4 15,00 28 0 28,00 12 6 10,50 91 14 87,50 402,250 2 3 36 45 249

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 37 3 36,25 15 5 13,75 27 5 25,75 9 11 6,25 88 24 82,00 385,178 3 4 61 74 392

5 90188 R UĞUR AKGÜN 12A 30 5 28,75 9 6 7,50 32 5 30,75 10 3 9,25 81 19 76,25 368,908 4 5 78 107 560

6 0 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 32 8 30,00 13 7 11,25 26 6 24,50 12 6 10,50 83 27 76,25 368,795 5 6 79 108 561

7 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 37 3 36,25 12 6 10,50 26 4 25,00 5 11 2,25 80 24 74,00 360,858 2 7 93 128 655

8 12281 CEYDA NUR ŞENKUŞ 12 33 4 32,00 14 4 13,00 23 3 22,25 8 7 6,25 78 18 73,50 360,060 3 8 94 129 661

9 18357 KAĞAN YORULMAZ 12A 33 4 32,00 11 7 9,25 28 6 26,50 8 11 5,25 80 28 73,00 358,510 6 9 97 133 680

10 71208 AYŞE ÖZDEMİR 12 32 7 30,25 13 2 12,50 22 2 21,50 9 5 7,75 76 16 72,00 355,818 4 10 106 146 716

11 74136 RANA ATLI 12A 32 8 30,00 13 7 11,25 25 1 24,75 8 10 5,50 78 26 71,50 354,250 7 11 111 153 732

12 84006 ELİF NAS CEVHER 12 32 8 30,00 12 6 10,50 23 3 22,25 10 7 8,25 77 24 71,00 352,850 5 12 113 157 744

13 68740 ENES ARICI 12 33 7 31,25 13 7 11,25 21 5 19,75 9 8 7,00 76 27 69,25 347,353 6 13 127 179 802

14 64996 SULTANNAZ AYGÖR 12 30 6 28,50 14 2 13,50 20 4 19,00 8 4 7,00 72 16 68,00 343,935 7 14 135 192 834

15 65822 ARDA KOÇ 12A 34 4 33,00 14 4 13,00 21 5 19,75 4 9 1,75 73 22 67,50 341,630 8 15 140 210 864

16 75314 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 36 3 35,25 13 3 12,25 16 3 15,25 5 4 4,00 70 13 66,75 339,163 8 16 144 218 889

17 79580 S CEYLİN 12 31 4 30,00 7 4 6,00 25 2 24,50 5 1 4,75 68 11 65,25 335,345 9 17 151 231 931

18 0 ADİLE ÇAKIR 12 33 6 31,50 9 11 6,25 23 6 21,50 8 9 5,75 73 32 65,00 334,435 10 18 153 236 941

19 12025 FURKAN KOS 12 31 7 29,25 11 8 9,00 23 4 22,00 6 12 3,00 71 31 63,25 329,333 11 19 163 254 980

20 0 ŞEVKET BOZKAYA 12 32 7 30,25 9 8 7,00 21 4 20,00 8 8 6,00 70 27 63,25 329,323 12 20 164 255 981

21 61598 NİSANUR YÜYEN 12 35 5 33,75 10 3 9,25 16 5 14,75 4 3 3,25 65 16 61,00 321,963 13 21 178 281 1039

22 79004 NİSANUR AYER 12 31 4 30,00 9 4 8,00 17 5 15,75 7 5 5,75 64 18 59,50 318,020 14 22 188 299 1075

23 90286 NİSA NUR SERT 12 28 9 25,75 9 3 8,25 20 5 18,75 8 7 6,25 65 24 59,00 317,083 15 23 191 302 1082

24 86468 EMİNE NUR TÜRK 12 29 10 26,50 7 6 5,50 23 4 22,00 6 4 5,00 65 24 59,00 316,935 16 24 192 303 1085

25 69316 HİLAL ALTAN 12 35 4 34,00 13 5 11,75 13 7 11,25 5 13 1,75 66 29 58,75 315,075 17 25 197 311 1103

26 81110 TALHA GÜRCAN 12 29 9 26,75 12 5 10,75 14 3 13,25 8 6 6,50 63 23 57,25 311,678 18 26 203 322 1137

27 81606 İ ARDA YILDIRIM 12 29 8 27,00 4 12 1,00 23 1 22,75 7 5 5,75 63 26 56,50 309,350 19 27 211 331 1157

28 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 30 10 27,50 11 7 9,25 21 3 20,25 0 2 -0,50 62 22 56,50 309,035 9 28 214 334 1163

29 72512 ZEHRA ZAMAN 12 33 7 31,25 11 8 9,00 14 4 13,00 5 7 3,25 63 26 56,50 308,698 20 29 215 335 1166

30 0 BEGÜM AKPINAR 12 32 8 30,00 10 6 8,50 14 8 12,00 6 4 5,00 62 26 55,50 305,910 21 30 223 349 1191

31 76420 EMENTE DOLGUN 12 35 4 34,00 4 5 2,75 14 4 13,00 6 4 5,00 59 17 54,75 303,125 22 31 229 360 1218

32 2468 METEHAN TAŞKIN 12 29 8 27,00 13 3 12,25 14 4 13,00 3 5 1,75 59 20 54,00 301,640 23 32 234 365 1230

33 69280 SUDE NAZ CİRMAN 12 34 4 33,00 11 3 10,25 10 5 8,75 2 3 1,25 57 15 53,25 298,575 24 33 244 379 1263

34 87754 EMRE YORULMAZ 12A 28 7 26,25 13 5 11,75 9 7 7,25 8 3 7,25 58 22 52,50 297,428 10 34 248 384 1272

35 70764 BEGÜM SAROHAN 12 29 9 26,75 11 6 9,50 15 5 13,75 4 7 2,25 59 27 52,25 296,408 25 35 249 385 1278

36 86082 IRMAK KORKMAZ 12 34 2 33,50 3 3 2,25 12 0 12,00 5 1 4,75 54 6 52,50 296,385 26 36 250 386 1279

37 7642 AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 29 10 26,50 8 7 6,25 15 7 13,25 7 5 5,75 59 29 51,75 295,070 27 37 253 390 1293

38 84714 AHMET ARSLAN 12 27 8 25,00 10 3 9,25 15 4 14,00 4 4 3,00 56 19 51,25 293,645 28 38 260 399 1309

39 12394 ARDA ERCAN VAROL 12 30 10 27,50 13 7 11,25 9 6 7,50 6 4 5,00 58 27 51,25 293,400 29 39 261 400 1310

40 12301 ARDA YILDIRIM 12G 28 8 26,00 12 4 11,00 13 5 11,75 4 7 2,25 57 24 51,00 292,730 1 40 263 402 1313

41 75190 FURKAN METE 12 34 4 33,00 11 4 10,00 5 1 4,75 4 8 2,00 54 17 49,75 288,035 30 41 273 419 1353

42 81958 HİRANUR AYDEMİR 12 27 12 24,00 10 7 8,25 11 3 10,25 5 4 4,00 53 26 46,50 279,470 31 42 289 442 1420

43 89510 BEGÜM MALKOÇ 12 27 10 24,50 9 5 7,75 13 9 10,75 4 6 2,50 53 30 45,50 276,325 32 43 299 455 1452

44 79262 NİDA ÇINAR 12 28 8 26,00 7 7 5,25 15 7 13,25 4 12 1,00 54 34 45,50 276,070 33 44 300 456 1454

45 12063 SARP SÜTUNÇ 12A 22 14 18,50 10 6 8,50 17 3 16,25 3 5 1,75 52 28 45,00 275,565 11 45 305 461 1461

46 88744 UMUT YILMAZ 12 32 5 30,75 8 4 7,00 7 6 5,50 4 7 2,25 51 22 45,50 275,503 34 46 306 462 1462

47 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 25 13 21,75 10 7 8,25 11 13 7,75 9 9 6,75 55 42 44,50 273,833 12 47 311 468 1472

48 6738 SÜHEDA BORAZAN 12 33 5 31,75 13 8 11,00 3 5 1,75 49 18 44,50 272,333 35 48 317 475 1483
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 73 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 28,4 7,8 26,47 9,3 5,6 7,91 14,7 5,1 13,44 5,5 6,2 3,93 58,0 24,8 51,75 295,000

KATILIMLAR

49 84562 SİNA YILMAZ 12A 30 7 28,25 6 7 4,25 8 2 7,50 5 4 4,00 49 20 44,00 271,368 13 49 319 477 1489

50 83102 NEHİR YÜCE 12A 31 3 30,25 4 7 2,25 11 2 10,50 1 3 0,25 47 15 43,25 268,693 14 50 328 487 1512

51 158 SİMGE KARABULUT 12 33 6 31,50 8 7 6,25 6 2 5,50 1 6 -0,50 48 21 42,75 266,990 36 51 333 494 1525

52 66770 RAVZANUR AYTUN 12R 23 14 19,50 8 5 6,75 11 4 10,00 5 2 4,50 47 25 40,75 262,710 1 52 351 514 1565

53 87338 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 22 15 18,25 12 6 10,50 11 6 9,50 3 3 2,25 48 30 40,50 262,028 37 53 355 519 1574

54 79984 FETTAH ARDA ÖZÇELİK 12 25 4 24,00 9 4 8,00 9 3 8,25 1 2 0,50 44 13 40,75 261,965 38 54 356 520 1577

55 12403 AYŞE AYDIN 12 25 7 23,25 9 4 8,00 5 0 5,00 4 6 2,50 43 17 38,75 256,103 39 55 383 551 1637

56 0 RÜMEYSA TETİK 12 28 8 26,00 6 6 4,50 4 3 3,25 5 3 4,25 43 20 38,00 253,550 40 56 390 559 1659

57 77468 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 26 9 23,75 7 5 5,75 6 4 5,00 4 6 2,50 43 24 37,00 250,753 15 57 401 573 1686

58 12325 ZEYNEB YILMAZ 12 24 12 21,00 7 6 5,50 10 10 7,50 5 11 2,25 46 39 36,25 248,835 41 58 405 579 1696

59 62844 YAĞIZ AYDIN 12 24 11 21,25 10 10 7,50 9 5 7,75 1 9 -1,25 44 35 35,25 245,643 42 59 410 585 1715

60 75610 SUDENAZ YUMUK 12 26 10 23,50 4 3 3,25 8 13 4,75 5 7 3,25 43 33 34,75 244,020 43 60 416 592 1727

61 67120 AHMET CAN DOĞAN 12A 16 6 14,50 8 4 7,00 14 8 12,00 2 5 0,75 40 23 34,25 243,580 16 61 418 596 1732

62 12404 GİZEM PALA 12 24 12 21,00 8 6 6,50 7 17 2,75 6 11 3,25 45 46 33,50 240,570 44 62 431 611 1763

63 70078 KADİRATA GÜMÜŞDERE12 27 13 23,75 6 12 3,00 7 11 4,25 3 6 1,50 43 42 32,50 237,123 45 63 438 623 1785

64 12228 KAAN SEMİH KURT 12C 19 15 15,25 9 7 7,25 9 4 8,00 3 10 0,50 40 36 31,00 233,658 1 64 445 636 1811

65 56544 SÜMEYRA ANGİ 12C 30 10 27,50 4 4 3,00 3 9 0,75 2 11 -0,75 39 34 30,50 230,505 2 65 451 645 1832

66 59080 HATİCE OKYAY 12 18 9 15,75 7 12 4,00 8 8 6,00 6 9 3,75 39 38 29,50 229,193 46 66 455 650 1839

67 12377 RECEP OKAY AKCAN 12A 22 14 18,50 5 11 2,25 6 8 4,00 4 5 2,75 37 38 27,50 222,755 17 67 469 664 1873

68 11088 AHMET ÇOBAN 12A 17 10 14,50 9 6 7,50 6 9 3,75 3 7 1,25 35 32 27,00 221,705 18 68 472 668 1882

69 12337 İSMAİL MERT BÖÇÜK 12 20 18 15,50 10 10 7,50 4 6 2,50 4 10 1,50 38 44 27,00 221,585 47 69 473 669 1883

70 12335 ESMA BİRGÜL 12B 23 13 19,75 8 7 6,25 0 5 -1,25 3 10 0,50 34 35 25,25 215,708 1 70 483 686 1916

71 12399 ERVA UZAN 12F 18 18 13,50 9 6 7,50 3 8 1,00 4 7 2,25 34 39 24,25 213,570 1 71 485 690 1927

72 12175 BERSAN TOPAL 12A 8 3 7,25 0 1 -0,25 12 9 9,75 2 6 0,50 22 19 17,25 193,173 19 72 528 742 2020

73 0 ŞEYMA NUR ŞENOCAK 12 10 3 9,25 5 5 3,75 1 1 0,75 16 9 13,75 182,353 48 73 536 754 2049
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

334,435 44,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  0
ADİLE ÇAKIR 120 73 32 15 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 18 153 236 941 % 44,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAD DCaCDECBdceeBDEBCDBDBACCBcDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız deBccCAcaEddDDeaAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AaBDBCDDDCCbcBACdBCcDcCEB CCC    D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız baeEcCdD eEbeBAeEB  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

293,645 62,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  84714
AHMET ARSLAN 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 38 260 399 1309 % 62,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABcDC CBE DeDDBD BCBDEeCeBaaACCBaCE EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BacA    CAD d  ACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDBbC  CC cB  ABC   C   C   a    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız baBbC  b B   E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

293,400 62,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12394
ARDA ERCAN VAROL 120 58 27 35 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 39 261 400 1310 % 62,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCDacdeBaDBeBcEBCDBaBACCBBDBDECdDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEaeAdaEEEDDdaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız eaBDBC D dC dBbC Ba                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDaDdBbED          

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

262,028 74,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  87338
ARDA GÜMÜŞTEKİN 120 48 30 42 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 53 355 519 1574 % 74,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABccCD edED  DBeeeeBbcBCDdadACCBeCEDEbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAdc dCAbDdEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD CBDdCC  ddbE d         B C        c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  ecA  b      E     E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

256,103 77,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12403
AYŞE AYDIN 120 43 17 60 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 55 383 551 1637 % 77,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDC   d BEeBCB dB D eeACCB DBDEdEaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  eBE aA  EaE D  AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    D C D        A           C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız A a D e ceEA c  b   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

295,070 61,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  7642
AYŞE ENNUR KARAKOÇ 120 59 29 32 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 37 253 390 1293 % 61,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAcEDCDbDcCBdeBCBDEcCeBDeACCBBDBDEa DAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A  de d  EEbbbdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B BC DDCCbcB e eCe    BECCC eb   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   bae  cEACBA E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

355,818 34,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  71208
AYŞE ÖZDEMİR 120 76 16 28 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 106 146 716 % 34,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeAeEDCD DECBEbaCBDbBCDBDBACCBeDBDEaEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A BE CABCEE   eaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBCDDDCCAcBACABC D C  EC C c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCe D eD eEAC c EBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

305,910 56,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  0
BEGÜM AKPINAR 120 62 26 32 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 30 223 349 1191 % 56,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDeBEEDaacBDeBCBDEBCDBDBACCBaddDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDdC d  AbDeEaACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD aBbaeCdDCCAEB ed   b   BEC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D Bb aa C   eE D   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

276,325 69,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  89510
BEGÜM MALKOÇ 120 53 30 37 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 43 299 455 1452 % 69,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCbDEDCD  ECddDcCBeEdaeBDBAaCB aBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc   d cEDa  AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDcC D CCdEaAaeBC c   BdCaC      c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b c c e  eEA dA E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

296,408 60,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  70764
BEGÜM SAROHAN 120 59 27 34 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 35 249 385 1278 % 60,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız ddBEeCD BEED DDBDDBCBeEBCcBceACCBaaEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE A  bECbDDdbdACaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CaD  BDBaC  dC EB C BCa E  BEa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  d b   c c beEBD  eE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

360,060 31,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12281
CEYDA NUR ŞENKUŞ 120 78 18 24 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 94 129 661 % 31,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD DbC EbBCBDEBCDdDB CCBBDBeECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEceAB EE DaCCAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACB BCDDDCCAEBACAB    C d CCCEDb  a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bd aDddDE EA  cDE De

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

352,850 35,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  84006
ELİF NAS CEVHER 120 77 24 19 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 113 157 744 % 35,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABccCDCeEEDCeDBbbBCBDEcCDBDBAeCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcedaCECA edEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDBbC DCCAEBACABC   C BaC   Db  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCdbCb bCBD eEBD AeE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

303,125 57,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  76420
EMENTE DOLGUN 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 31 229 360 1218 % 57,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD DECBEDBCBDEcCDBDeACCBaDBDECaDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A         ddb d AACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBCDDa CbEB C B D  d  dC C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   edc E EAC   E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

316,935 51,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  86468
EMİNE NUR TÜRK 120 65 24 31 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 24 192 303 1085 % 51,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCDCeE DbDDdcDBCBeEBCDBDBACCaeabDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız eEDe      cadEEACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD aBDcCC DCCAEB C BCc Ee B CC  DE   A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D ec   A d  eE D A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

347,353 38,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  68740
ENES ARICI 120 76 27 17 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 127 179 802 % 38,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEdbeaDBDeBCBDcBCDBDeACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDAeBddCAcadEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DddBDBCCE CCAEBAC eC DEb BEC       a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBbCabd BD eE DeADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

261,965 74,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  79984
FETTAH ARDA ÖZÇELİK 120 44 13 63 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 54 356 520 1577 % 74,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABEcCD  d D  DB  B BDEBCDdDeACCB  EDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bd ACc   dbD  EACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDBaC a  b   C B       E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   eb         E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

329,333 46,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12025
FURKAN KOS 120 71 31 18 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 163 254 980 % 46,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCD  ECBdcBCBDbdCDBDBACCBecBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcaA dEEceadaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBDBCDDDdC EBACABCD aC BbCCCE  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCcbbCeabeEA BccEc e

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

288,035 64,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  75190
FURKAN METE 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 41 273 419 1353 % 64,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBdbD  DBDaBCBDEBCDdDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEce   bCAbDC EACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C     DBdC D                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  eebC bd B   c  CccE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

240,570 83,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12404
GİZEM PALA 120 45 46 29 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 62 431 611 1763 % 83,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CeBbDCD eE a  DBbbeCBeEcCDBceACCBBeEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceCd c ADe   ACB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 17 6 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 17 16 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDbAeebcCe Dbdca d d ecaE  cdC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBbdccAb  aeE DCAeb

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

229,193 87,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  59080
HATİCE OKYAY 120 39 38 43 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 66 455 650 1839 % 87,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCceE CDdDEdBEeBCBbE eDBacACC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBcDCdcdbdaDaeaAA d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B cCD      B  eB b c  Bd eC D  c    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız    cbae EeEA dceEeDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

315,075 52,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  69316
HİLAL ALTAN 120 66 29 25 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 25 197 311 1103 % 52,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBdcDCDDBD BCBDEBCDBcBACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEaAC d eAbDdEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BaBae DCCAc dC     Ea B C       C e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız eC ACc eCdcbeEceecea

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

279,470 67,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  81958
HİRANUR AYDEMİR 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 42 289 442 1420 % 67,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCbe dCBEcBCaDbBeDeDcACCeaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız c BEDCAca a DDddAACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDcCDDDdC    C     cC B   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   c BDEeEA d      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

309,350 55,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  81606
İ ARDA YILDIRIM 120 63 26 31 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 27 211 331 1157 % 55,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAecDCD DE  EDBCBDEeCDBDBAbCBacBDEdEDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız beBdcCdc ad a d eACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCAEB CABCD  C B CCC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCD beB  ecAC   E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

296,385 60,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  86082
IRMAK KORKMAZ 120 54 6 60 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 36 250 386 1279 % 60,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aA EDCDCBEED DDBDDBeBDEBCDB BACCBBCE EAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız             ed AbB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BD  C   C    CAB        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   Bb   A  D  E D    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

221,585 89,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12337
İSMAİL MERT BÖÇÜK 120 38 44 38 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1883.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 69 473 669 1883 % 89,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız eaeDEDCbCed BdeBCBaEBaDccBAeCe DacEdEDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız cCBEcdAcCdEcbDCbbACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  b DBC Da  c a  b     d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız beDab B   cd BcDadc 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 4 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

237,123 84,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  70078
KADİRATA GÜMÜŞDERE 120 43 42 35 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 63 438 623 1785 % 84,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bABEDCbeBdEbaaDBDbBeBDEBCDBDeACCaBdEaEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdaeecbcC baCbbACc A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 9 14 4,75 % 16

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız a Db abBaecDa  E       b   BEC   c     b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  Ccb  dA    aE e b  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

438,065 2,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  0
MERT KOCAGÖBEK 120 102 11 7 99 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 10 11 43 % 2,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDC eeECBE BeBDbBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAaCEaE DdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDE DbADC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDEDeBDEDE C ADEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

360,858 31,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12282
MERYEM ÇİÇEK 120 80 24 16 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 93 128 655 % 31,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBdEDCDDaDDBCBDEBCDBcBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcbCe EdA DdEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBdCEDCCAE ACABCc cCEB C    E Db  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCabd ada D eE Dacec

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

301,640 58,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  2468
METEHAN TAŞKIN 120 59 20 41 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 32 234 365 1230 % 58,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCD  E BbDBCBabdCDBDBACCBecBbECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc   ddEEDDC AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBC D CCAEB  eBCc     ECde           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bd  a e  DEb      D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

276,070 69,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  79262
NİDA ÇINAR 120 54 34 32 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 44 300 456 1454 % 69,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDC d e  DBDDBCBDbBCeBaeACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız e  d ab eA DdEbACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDeCC DaC cB   B DaEb BbC        c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCabCacead   caD ccE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

317,083 51,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  90286
NİSA NUR SERT 120 65 24 31 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 23 191 302 1082 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCbCeECBEbaCBbEcCDB BACC cDB ECcDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEaC  a      aAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  CB cCDDDaCA BACABCD Eb B CbC D  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACa bdBD eEbC   EdDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

318,020 51,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  79004
NİSANUR AYER 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 22 188 299 1075 % 51,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABEDCD   EDeeDBDDBCBDEdCDBDBACCB CEDaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B cAC  cC b CE ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDBCC DCCbaBA A   aEd B C e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCebC  daB  e  D A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

321,963 49,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  61598
NİSANUR YÜYEN 120 65 16 39 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 21 178 281 1039 % 49,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEeCDCBEEDCaDBDDaCBDEdCDBeBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE A  d dA DdE ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBDca EDCC d   ABC   C BdC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız baB C  dC    E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

339,163 42,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  75314
RUMEYSA TAŞDEMİR 120 70 13 37 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 144 218 889 % 42,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEb DDBDDBeBDEBCDBDBcCCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE A  dc ADDCEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDc C DCCAE  C    D a B C    b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   cb   A    eEBD  eE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

253,550 78,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  0
RÜMEYSA TETİK 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 56 390 559 1659 % 78,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCD BEED  cBebBC cEcCDBaeACCBBCEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız    d  d  dcDdaEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CaD     Ce  dC                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  aBb   e B E E     E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

335,345 44,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  79580
S CEYLİN 120 68 11 41 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 17 151 231 931 % 44,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDC  B ED aDBc BCBDEBCbBDBACCBBCEDEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B  e  d C  cdE ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDcCCEDdCAEB C BC   CEB C    EBD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  C  C   C c  E     E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

329,323 46,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  0
ŞEVKET BOZKAYA 120 70 27 23 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 20 164 255 981 % 46,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDCeEED eDBDbBCBDEdCDBDeACCBBCEDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAe d  bbDeEdACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDdCC DCCbEBdC BC  Ea BEC        A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DbabCe A d EeEdD AeE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

182,353 97,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  0
ŞEYMA NUR ŞENOCAK 120 16 9 95 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 73 536 754 2049 % 97,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCb  E dEDB                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız e eDdC DD  bE c                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC                  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

266,990 72,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  158
SİMGE KARABULUT 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 51 333 494 1525 % 72,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDc BEDBeBeEcCDBDeACCBBDBcECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBED A   d baedeACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  e D CDD C              B   e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  d a    Eb  b c   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

298,575 60,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  69280
SUDE NAZ CİRMAN 120 57 15 48 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 33 244 379 1263 % 60,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEED  DBDDBCBcEBCDBDeACCBBCcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B  A c   AbDeEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  B B d bCC    CAB    d Bd b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   cA   b     E   e  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

244,020 82,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  75610
SUDENAZ YUMUK 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 60 416 592 1727 % 82,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADbbCD DE BEDBCBaEcaDBbBAbCcaD DE EDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız       A  c    ebAA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 13 9 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 13 19 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCccbbaebdbCde       EC e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC ae c  eEA  Aba D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

272,333 70,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  6738
SÜHEDA BORAZAN 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 48 317 475 1483 % 70,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDd DaDDB BDdBaDBDBACCBBCcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDd C DC Ac  C      d BdCbe  E ea  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b  AdacA     c D    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

343,935 39,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  64996
SULTANNAZ AYGÖR 120 72 16 32 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 135 192 834 % 39,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCD aECBED  BDEBCDBcBAbCB DBDEdEDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A BED b C EEDDCaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  CB BC DDCCAE  CABC DEd BcC Cd E c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC  DC a eEbaB  E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

311,678 54,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  81110
TALHA GÜRCAN 120 63 23 34 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 26 203 322 1137 % 54,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCaa  CBcDBCBDEeCDBcdACCBBDBbEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcdABdEE bD  AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBC bDa  EB CABC       CCC       e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACe c a  bEAC A aBDb

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

275,503 69,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  88744
UMUT YILMAZ 120 51 22 47 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 46 306 462 1462 % 69,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEcCD BEED  DBDbBCBDdBbDBDBACCBBCEDEdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdC  EC   d  ACB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DdeB BaCb a                    D  Db  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cd b e     E EeDe cE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

245,643 81,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  62844
YAĞIZ AYDIN 120 44 35 41 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 59 410 585 1715 % 81,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCD Bd b  D aaceBcEdCedDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceCedbCdbDCabACBbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDBd E aCea           eEC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  debe  e e   Ec  de 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

308,698 55,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  72512
ZEHRA ZAMAN 120 63 26 31 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 29 215 335 1166 % 55,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDdcEEDaeDBDDBCBDbdCDBDBACCBBdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdC dEeAcedEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDB C DbC           d BEC   cE  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdebC  Aa   eEeD e  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

248,835 80,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12  -  12325
ZEYNEB YILMAZ 120 46 39 35 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 58 405 579 1696 % 80,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCD aE BEbBCBDaBCDdbeACCaBcBc  dbAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eeBEaCABeE     dbA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 10 11 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız be DdCDDDaC E  Ced c    Bb aa D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bd bcC  ccEAdccbdBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

243,580 82,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  67120
AHMET CAN DOĞAN 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 61 418 596 1732 % 82,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAD DC   d   Dc  D e   D AeC c   ECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eeBEc A  E     bAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBC DD   EBeCbaCc    BdC C a e  c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  b ae        cE  C

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 2 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

221,705 89,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  11088
AHMET ÇOBAN 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1882.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 68 472 668 1882 % 89,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCb D  BcDcC bbd    aA CB D DdC  bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEcCAdbE     dAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  dabBCaeaa            C B CCe     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b e b a  eEA d  d D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

341,630 41,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  65822
ARDA KOÇ 120 73 22 25 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 140 210 864 % 41,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCBE D eDBDDBCBDEBCDBDBACCBBaEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEc CBedCADcCEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDBCCEDCCbcB CeB D EC B C   Db    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cdebeD Ae    E D cea

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

193,173 96,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12175
BERSAN TOPAL 120 22 19 79 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 72 528 742 2020 % 96,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDbD  ccD  D                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız                    b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DA  DBaC  ab cB   BC   e  ECe  abB  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız c eA   d    eE    ca

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

250,753 80,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  77468
EGE ELİZ ŞAFAK 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 401 573 1686 % 80,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEcCD cd b  DBDbBeBeEB DdaBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bd A     AD dbaACB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C bA eD     dCd         E  B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız eC bd       Dc DCc d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

297,428 60,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  87754
EMRE YORULMAZ 120 58 22 40 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 34 248 384 1272 % 60,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCD  E D  cBcDBCBbEBCDBDBACCaaCEaEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAC  EdAbDeEEACBCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDe e DaaC  CCe B C   a     dC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b BbC  A B  eE D A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

358,510 32,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  18357
KAĞAN YORULMAZ 120 80 28 12 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 97 133 680 % 32,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBE eeBDd  DBDBACCBBcBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcCA bdcEcDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDD CCbEBbCAB DDECbBcCCC  aBDC  CDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AaedbCecEbEd BcbEBDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

273,833 70,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12084
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 55 42 23 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 47 311 468 1472 % 70,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDe EEDa DBDeBCBDbcCcdDBACCeadEeEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEadeadECA DdEbAC  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDBCC eaCAce  dB eb d d C ea d  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCebCcdAeB EeEcDe DE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

309,035 55,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12387
MUSTAFA TANRIKULU 120 62 22 36 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 28 214 334 1163 % 55,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAccDCDCDECdEDaCBDbdCeBDeACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBcaCAc dEcDDC AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AbBDBC D CC EBACA C   CbBECCCE     b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  a                

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

268,693 71,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  83102
NEHİR YÜCE 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 50 328 487 1512 % 71,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDC  D    cBCBcEdCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız deBc   B    b  aAAda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BD CDDbCC         bE  B C C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   bd    E         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

431,583 3,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  82412
ONUR KULAN 120 101 15 4 97 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 14 16 75 % 3,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECeEDBCBDEBCDBaBACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcbABdEEEDedCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDaCDDDCCAEBACABCDDEC BECCCE EBD ccC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACeEDCBDEeaACdADEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

368,908 26,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  90188
R UĞUR AKGÜN 120 81 19 20 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 78 107 560 % 26,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız   ADE CDeDEdBd BeBDEBCDBaBACCB DBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc  B  aabed AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCbEBACABCDDbCEBECCCEDEBD b Cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACb DdB  eEA    EBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

402,250 11,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12343
RAMAZAN EFE 120 91 14 15 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 36 45 249 % 11,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD DECeEDBCBDEBCDBDBACCBeDBDECdDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEDCABdEEEDDddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 28 0 12 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBC DDCCAEB CABCD ECEBECCCE  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b DEbbBDE EACBcDEeDa

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

354,250 34,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  74136
RANA ATLI 120 78 26 16 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 111 153 732 % 34,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDbDECBdDBeBDEBCDBaBACCaecBcECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız deBEaaABbcdEDDCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBaBCDDDCCAEBACABC DE    CCCED         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız baaaDdc EecA aADEBDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

222,755 89,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12377
RECEP OKAY AKCAN 120 37 38 45 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 67 469 664 1873 % 89,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEbCa  E edeBCB bBdbdaBAeCaBeBDEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCddcdAc da bad      EE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A d eC b a   c    C     BE aC e    c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız A  Eb e   Ee c  a D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

275,565 69,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12063
SARP SÜTUNÇ 120 52 28 40 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 45 305 461 1461 % 69,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CbdEeCDe  Ebd  BDbBeBDEceeBaeACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACa dC bDdE ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDBCC DdC EBACA  e     cC    E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   abe b     eE    DE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

271,368 70,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  84562
SİNA YILMAZ 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 49 319 477 1489 % 70,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCD BdEb  DBDDBCBeceCDBDBACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdaB  a bcdE       B  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CaD    B C DC          c   BE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız e eb  dA     E  CA E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

385,178 18,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  12050
UMUT YURDUGÜL 120 88 24 8 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 61 74 392 % 18,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDeDECBEDBeBDEBCDBDBACCBcDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEceAaCEbEDDCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCbEBACABCDcECcBECCCd E   c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACebbdBDEeEbaaeeEcDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

368,795 26,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12A  -  0
ZEYNEP ULUAĞAÇ 120 83 27 10 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 79 108 561 % 26,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADcDCbCDECBEDBeBbEdCDBcBACCBBDBDECEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEaCAabddEDDdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AdBDBCDDDCCecBACABC DECaBECCCE   c c   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC bD eDbeEACBAbEeDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

215,708 91,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12B  -  12335
ESMA BİRGÜL 120 34 35 51 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 70 483 686 1916 % 91,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAdEcCD Bd b cDBa BeBcEcCDBDaACCBcCEacAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAed   bbDeE ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız                    d        b  e   d   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız a cb a Aed  eE Dbcb 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

233,658 86,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12C  -  12228
KAAN SEMİH KURT 120 40 36 44 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 64 445 636 1811 % 86,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCa ed a  DBa aedbbB eBcBACCBedEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEad c bC  DdEdACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  B BaC  C  a    B       E    Da   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız De bCD e c b cdee e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

230,505 87,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12C  -  56544
SÜMEYRA ANGİ 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 65 451 645 1832 % 87,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCbCDEaBEbeCBDEcCeBDeACCBccBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  C  b  da      eAA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız bb caC Da               Bc  d e   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bde ce e  cbCdce B  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

213,570 91,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12F  -  12399
ERVA UZAN 120 34 39 47 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 71 485 690 1927 % 91,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADcbCa  c BdbcCBDcBaeBeaAaCeBcBaECEe A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  C EDeAeb  EDDdeeAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     aC eD ee e      a    bb C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  bceBe  EA    E ce

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

292,730 62,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12G  -  12301
ARDA YILDIRIM 120 57 24 39 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 40 263 402 1313 % 62,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAD DCD  b dEedCBDEBCbBDeACCBcDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEDC   dE bDCdAcCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  bBDBC DDCC b  C B    d BdC C      d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCe  ee  eEdb   E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

262,710 74,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

12R  -  66770
RAVZANUR AYTUN 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 52 351 514 1565 % 74,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 73 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCa Dd BcbcCaDbcbeBDBACCBaD cECEDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  eB cC   EEc Dd AACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  bBDdCDDD C  B          BdC C      e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC    e   EA B    D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme C

9

%12,33

1

%1,37

40

%54,79

18

%24,66

2

%2,74

3

%4,11
 

Doğru (%54,79)

Yanlış (%41,10)

Boş (%4,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Sözcükte Anlam A

67

%91,78

2

%2,74

1

%1,37

1

%1,37

2

%2,74
  

Doğru (%91,78)

Yanlış (%8,22)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B  

68

%93,15
 

2

%2,74

1

%1,37

2

%2,74
 

Doğru (%93,15)

Yanlış (%4,11)

Boş (%2,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E  

2

%2,74

10

%13,70
 

58

%79,45

3

%4,11
 

Doğru (%79,45)

Yanlış (%16,44)

Boş (%4,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 İki Cümleyi Birleştirme D   

8

%10,96

59

%80,82

6

%8,22
  

Doğru (%80,82)

Yanlış (%19,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

1

%1,37

72

%98,63
    

Doğru (%98,63)

Yanlış (%1,37)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

1

%1,37

4

%5,48
 

64

%87,67
 

4

%5,48
 

Doğru (%87,67)

Yanlış (%6,85)

Boş (%5,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma C

1

%1,37
 

34

%46,58

3

%4,11

5

%6,85

30

%41,10
 

Doğru (%46,58)

Yanlış (%12,33)

Boş (%41,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B  

46

%63,01

2

%2,74

4

%5,48

10

%13,70

11

%15,07
 

Doğru (%63,01)

Yanlış (%21,92)

Boş (%15,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı E

1

%1,37

1

%1,37

4

%5,48

21

%28,77

41

%56,16

5

%6,85
 

Doğru (%56,16)

Yanlış (%36,99)

Boş (%6,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Soru İşareti E  

3

%4,11

5

%6,85

7

%9,59

44

%60,27

14

%19,18
 

Doğru (%60,27)

Yanlış (%20,55)

Boş (%19,18)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Noktalama İşaretleri - Karma D

7

%9,59

15

%20,55
 

46

%63,01

1

%1,37

4

%5,48
 

Doğru (%63,01)

Yanlış (%31,51)

Boş (%5,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

[1] CÜMLENİN ÖGELERİ [2] Tamlamalar -
Karma C

6

%8,22

3

%4,11

13

%17,81

3

%4,11

7

%9,59

41

%56,16
 

Doğru (%17,81)

Yanlış (%26,03)

Boş (%56,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10 [1] Fiilimsiler - Karma [2] Ek Fiil D

7

%9,59
 

2

%2,74

28

%38,36

8

%10,96

28

%38,36
 

Doğru (%38,36)

Yanlış (%23,29)

Boş (%38,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

1

%1,37
 

11

%15,07

56

%76,71

1

%1,37

4

%5,48
 

Doğru (%76,71)

Yanlış (%17,81)

Boş (%5,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Anlatım Teknikleri B

3

%4,11

61

%83,56
 

1

%1,37
 

8

%10,96
 

Doğru (%83,56)

Yanlış (%5,48)

Boş (%10,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafı İkiye Ayırma D

4

%5,48

4

%5,48

8

%10,96

48

%65,75

3

%4,11

6

%8,22
 

Doğru (%65,75)

Yanlış (%26,03)

Boş (%8,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

2

%2,74

15

%20,55

4

%5,48

32

%43,84

10

%13,70

10

%13,70
 

Doğru (%43,84)

Yanlış (%42,47)

Boş (%13,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafın Yorumlanması B

5

%6,85

54

%73,97

6

%8,22

1

%1,37

5

%6,85

2

%2,74
 

Doğru (%73,97)

Yanlış (%23,29)

Boş (%2,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

49

%67,12
 

18

%24,66

6

%8,22
 

Doğru (%67,12)

Yanlış (%24,66)

Boş (%8,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

2

%2,74

65

%89,04
 

1

%1,37
 

5

%6,85
 

Doğru (%89,04)

Yanlış (%4,11)

Boş (%6,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

3

%4,11

7

%9,59

6

%8,22

46

%63,01

7

%9,59

4

%5,48
 

Doğru (%63,01)

Yanlış (%31,51)

Boş (%5,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E

1

%1,37

13

%17,81

4

%5,48

4

%5,48

48

%65,75

3

%4,11
 

Doğru (%65,75)

Yanlış (%30,14)

Boş (%4,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

39

%53,42

13

%17,81

12

%16,44

5

%6,85

4

%5,48
 

Doğru (%53,42)

Yanlış (%41,10)

Boş (%5,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

5

%6,85

2

%2,74

54

%73,97

1

%1,37

3

%4,11

8

%10,96
 

Doğru (%73,97)

Yanlış (%15,07)

Boş (%10,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafa Cümle Yerleştirme D  

3

%4,11

2

%2,74

53

%72,60

11

%15,07

4

%5,48
 

Doğru (%72,60)

Yanlış (%21,92)

Boş (%5,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

57

%78,08

1

%1,37

9

%12,33

1

%1,37

5

%6,85
 

Doğru (%78,08)

Yanlış (%15,07)

Boş (%6,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

12

%16,44

2

%2,74

9

%12,33

42

%57,53

3

%4,11

5

%6,85
 

Doğru (%57,53)

Yanlış (%35,62)

Boş (%6,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

4

%5,48

44

%60,27

2

%2,74

2

%2,74

18

%24,66

3

%4,11
 

Doğru (%60,27)

Yanlış (%35,62)

Boş (%4,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

69

%94,52
 

1

%1,37
  

3

%4,11
 

Doğru (%94,52)

Yanlış (%1,37)

Boş (%4,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,74

3

%4,11

61

%83,56
 

4

%5,48

3

%4,11
 

Doğru (%83,56)

Yanlış (%12,33)

Boş (%4,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

71

%97,26
  

2

%2,74
 

Doğru (%97,26)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

6

%8,22

57

%78,08

1

%1,37
 

4

%5,48

5

%6,85
 

Doğru (%78,08)

Yanlış (%15,07)

Boş (%6,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

16

%21,92

31

%42,47

7

%9,59
 

8

%10,96

11

%15,07
 

Doğru (%42,47)

Yanlış (%42,47)

Boş (%15,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

5

%6,85
 

50

%68,49

11

%15,07

1

%1,37

6

%8,22
 

Doğru (%68,49)

Yanlış (%23,29)

Boş (%8,22)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E  

1

%1,37

2

%2,74

2

%2,74

64

%87,67

4

%5,48
 

Doğru (%87,67)

Yanlış (%6,85)

Boş (%5,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

4

%5,48

1

%1,37
 

60

%82,19

2

%2,74

6

%8,22
 

Doğru (%82,19)

Yanlış (%9,59)

Boş (%8,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

2

%2,74
 

2

%2,74

3

%4,11

61

%83,56

5

%6,85
 

Doğru (%83,56)

Yanlış (%9,59)

Boş (%6,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

61

%83,56

2

%2,74

5

%6,85

1

%1,37

1

%1,37

3

%4,11
 

Doğru (%83,56)

Yanlış (%12,33)

Boş (%4,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

62

%84,93

2

%2,74
 

3

%4,11

1

%1,37

5

%6,85
 

Doğru (%84,93)

Yanlış (%8,22)

Boş (%6,85)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete B  

60

%84,51
 

1

%1,41

2

%2,82

8

%11,27
 

Doğru (%84,51)

Yanlış (%4,23)

Boş (%11,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi E

1

%1,41
 

4

%5,63

6

%8,45

49

%69,01

11

%15,49
 

Doğru (%69,01)

Yanlış (%15,49)

Boş (%15,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 İslam Dünyası Liderliği D

10

%14,08

1

%1,41

33

%46,48

10

%14,08

1

%1,41

16

%22,54
 

Doğru (%14,08)

Yanlış (%63,38)

Boş (%22,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

30

%42,25

2

%2,82

2

%2,82

15

%21,13

14

%19,72

8

%11,27
 

Doğru (%42,25)

Yanlış (%46,48)

Boş (%11,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel
Esaslar C

1

%1,41
 

33

%46,48

2

%2,82

15

%21,13

20

%28,17
 

Doğru (%46,48)

Yanlış (%25,35)

Boş (%28,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen,
Boylam ve Boylam Etkisi B

7

%9,86

12

%16,90

12

%16,90

5

%7,04

3

%4,23

32

%45,07
 

Doğru (%16,90)

Yanlış (%38,03)

Boş (%45,07)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Kayaçlar C

5

%7,04

8

%11,27

6

%8,45

18

%25,35

2

%2,82

32

%45,07
 

Doğru (%8,45)

Yanlış (%46,48)

Boş (%45,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve
Gelişmişlik E

1

%1,41

4

%5,63

6

%8,45

11

%15,49

23

%32,39

26

%36,62
 

Doğru (%32,39)

Yanlış (%30,99)

Boş (%36,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri C

4

%5,63

1

%1,41

30

%42,25

6

%8,45

7

%9,86

23

%32,39
 

Doğru (%42,25)

Yanlış (%25,35)

Boş (%32,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri A

42

%59,15

4

%5,63
 

6

%8,45
 

19

%26,76
 

Doğru (%59,15)

Yanlış (%14,08)

Boş (%26,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D

1

%1,41

23

%32,39

5

%7,04

21

%29,58

1

%1,41

20

%28,17
 

Doğru (%29,58)

Yanlış (%42,25)

Boş (%28,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları D

9

%12,68

1

%1,41

3

%4,23

37

%52,11

5

%7,04

16

%22,54
 

Doğru (%52,11)

Yanlış (%25,35)

Boş (%22,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Bilim Felsefesi C   

14

%19,72

34

%47,89

11

%15,49

12

%16,90
 

Doğru (%19,72)

Yanlış (%63,38)

Boş (%16,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Sanat Felsefesi E

7

%9,86

4

%5,63

2

%2,82

8

%11,27

36

%50,70

14

%19,72
 

Doğru (%50,70)

Yanlış (%29,58)

Boş (%19,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri E

4

%5,63

5

%7,04

4

%5,63

5

%7,04

27

%38,03

26

%36,62
 

Doğru (%38,03)

Yanlış (%25,35)

Boş (%36,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Allah İnsan İlişkisi A

67

%94,37
 

1

%1,41
  

3

%4,23
 

Doğru (%94,37)

Yanlış (%1,41)

Boş (%4,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Din ve İslam C  

1

%1,41

62

%87,32

1

%1,41
 

7

%9,86
 

Doğru (%87,32)

Yanlış (%2,82)

Boş (%9,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Bilgi ve İnanç B

15

%21,13

45

%63,38

1

%1,41

4

%5,63
 

6

%8,45
 

Doğru (%63,38)

Yanlış (%28,17)

Boş (%8,45)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Allah İnsan İlişkisi C

13

%18,31

4

%5,63

12

%16,90

7

%9,86

2

%2,82

33

%46,48
 

Doğru (%16,90)

Yanlış (%36,62)

Boş (%46,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İslam ve İbadet A

59

%83,10

3

%4,23
  

7

%9,86

2

%2,82
 

Doğru (%83,10)

Yanlış (%14,08)

Boş (%2,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E     

1

%1,41

70

%98,59
 

Doğru (%1,41)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Bilgi Felsefesi B  

1

%1,41
   

70

%98,59
 

Doğru (%1,41)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri A

1

%1,41
    

70

%98,59
 

Doğru (%1,41)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A      

71

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Siyaset Felsefesi E     

2

%2,82

69

%97,18
 

Doğru (%2,82)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,18)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Dört İşlem Yeteneği C

1

%1,37
 

71

%97,26
  

1

%1,37
 

Doğru (%97,26)

Yanlış (%1,37)

Boş (%1,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D

4

%5,48
 

1

%1,37

39

%53,42
 

29

%39,73
 

Doğru (%53,42)

Yanlış (%6,85)

Boş (%39,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Rutin Olmayan Problemler D  

4

%5,48

1

%1,37

62

%84,93

3

%4,11

3

%4,11
 

Doğru (%84,93)

Yanlış (%10,96)

Boş (%4,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar A

26

%35,62

3

%4,11
 

2

%2,74

2

%2,74

40

%54,79
 

Doğru (%35,62)

Yanlış (%9,59)

Boş (%54,79)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Faktöriyel Kavramı C

4

%5,48

5

%6,85

12

%16,44

3

%4,11

10

%13,70

39

%53,42
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%30,14)

Boş (%53,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Rutin Olmayan Problemler B

2

%2,74

55

%75,34
 

1

%1,37

3

%4,11

12

%16,44
 

Doğru (%75,34)

Yanlış (%8,22)

Boş (%16,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları D

2

%2,74

4

%5,48

1

%1,37

53

%72,60
 

13

%17,81
 

Doğru (%72,60)

Yanlış (%9,59)

Boş (%17,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Periyodik Durumlar B

5

%6,85

44

%60,27

9

%12,33

6

%8,22

2

%2,74

7

%9,59
 

Doğru (%60,27)

Yanlış (%30,14)

Boş (%9,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Rasyonel Sayılarda Sıralama C

12

%16,44

3

%4,11

28

%38,36

4

%5,48

2

%2,74

24

%32,88
 

Doğru (%38,36)

Yanlış (%28,77)

Boş (%32,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

1

%1,37
 

55

%75,34

2

%2,74

8

%10,96

7

%9,59
 

Doğru (%75,34)

Yanlış (%15,07)

Boş (%9,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Mutlak Değerli Denklemler E  

1

%1,37

1

%1,37

3

%4,11

15

%20,55

53

%72,60
 

Doğru (%20,55)

Yanlış (%6,85)

Boş (%72,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler D

5

%6,85

3

%4,11
 

42

%57,53

1

%1,37

22

%30,14
 

Doğru (%57,53)

Yanlış (%12,33)

Boş (%30,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Üslü ifadeler C

11

%15,07

3

%4,11

37

%50,68

9

%12,33
 

13

%17,81
 

Doğru (%50,68)

Yanlış (%31,51)

Boş (%17,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Köklü ifadeler C

1

%1,37

1

%1,37

50

%68,49

2

%2,74

1

%1,37

18

%24,66
 

Doğru (%68,49)

Yanlış (%6,85)

Boş (%24,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 EBOB-EKOK A

20

%27,40

12

%16,44

2

%2,74

2

%2,74

5

%6,85

32

%43,84
 

Doğru (%27,40)

Yanlış (%28,77)

Boş (%43,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Oran ve Orantı E

4

%5,48

2

%2,74

11

%15,07

2

%2,74

31

%42,47

23

%31,51
 

Doğru (%42,47)

Yanlış (%26,03)

Boş (%31,51)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B

2

%2,74

37

%50,68

1

%1,37

1

%1,37

2

%2,74

30

%41,10
 

Doğru (%50,68)

Yanlış (%8,22)

Boş (%41,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Kesir Problemleri A

18

%24,66

3

%4,11

1

%1,37

4

%5,48

1

%1,37

46

%63,01
 

Doğru (%24,66)

Yanlış (%12,33)

Boş (%63,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Yaş Problemleri C

1

%1,37
 

40

%54,79
 

2

%2,74

30

%41,10
 

Doğru (%54,79)

Yanlış (%4,11)

Boş (%41,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İşçi Problemleri A

25

%34,25

2

%2,74
 

6

%8,22

5

%6,85

35

%47,95
 

Doğru (%34,25)

Yanlış (%17,81)

Boş (%47,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Karışım Problemleri B

1

%1,37

38

%52,05
 

1

%1,37

3

%4,11

30

%41,10
 

Doğru (%52,05)

Yanlış (%6,85)

Boş (%41,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

1

%1,37
 

30

%41,10
 

1

%1,37

41

%56,16
 

Doğru (%41,10)

Yanlış (%2,74)

Boş (%56,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hareket Problemleri D

2

%2,74

1

%1,37

7

%9,59

12

%16,44

3

%4,11

48

%65,75
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%17,81)

Boş (%65,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

4

%5,48

4

%5,48

3

%4,11

11

%15,07
 

51

%69,86
 

Doğru (%15,07)

Yanlış (%15,07)

Boş (%69,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme E

1

%1,37

1

%1,37

4

%5,48
 

20

%27,40

47

%64,38
 

Doğru (%27,40)

Yanlış (%8,22)

Boş (%64,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

3

%4,11

3

%4,11

21

%28,77

9

%12,33

2

%2,74

35

%47,95
 

Doğru (%28,77)

Yanlış (%23,29)

Boş (%47,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E

1

%1,37

2

%2,74

1

%1,37
 

6

%8,22

63

%86,30
 

Doğru (%8,22)

Yanlış (%5,48)

Boş (%86,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Permütasyon B  

47

%64,38

1

%1,37

2

%2,74

1

%1,37

22

%30,14
 

Doğru (%64,38)

Yanlış (%5,48)

Boş (%30,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları E

1

%1,37

5

%6,85

4

%5,48

11

%15,07

23

%31,51

29

%39,73
 

Doğru (%31,51)

Yanlış (%28,77)

Boş (%39,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Verilerin Grafikle Gösterilmesi C

1

%1,37

1

%1,37

52

%71,23
  

19

%26,03
 

Doğru (%71,23)

Yanlış (%2,74)

Boş (%26,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Özel Açılı Üçgenler C  

2

%2,74

5

%6,85
 

1

%1,37

65

%89,04
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%4,11)

Boş (%89,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler D  

2

%2,74
 

1

%1,37

4

%5,48

66

%90,41
 

Doğru (%1,37)

Yanlış (%8,22)

Boş (%90,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açılar C

1

%1,37

1

%1,37

3

%4,11
  

68

%93,15
 

Doğru (%4,11)

Yanlış (%2,74)

Boş (%93,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Üçgende Açılar D

3

%4,11
 

3

%4,11

12

%16,44

3

%4,11

52

%71,23
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%12,33)

Boş (%71,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen E

2

%2,74

6

%8,22
 

1

%1,37

11

%15,07

53

%72,60
 

Doğru (%15,07)

Yanlış (%12,33)

Boş (%72,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Üçgenlerin Benzerliği B  

7

%9,59
 

1

%1,37

1

%1,37

64

%87,67
 

Doğru (%9,59)

Yanlış (%2,74)

Boş (%87,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler D

1

%1,37
 

3

%4,11

8

%10,96

1

%1,37

60

%82,19
 

Doğru (%10,96)

Yanlış (%6,85)

Boş (%82,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Eşkenar Dörtgen C

6

%8,22

4

%5,48

3

%4,11
  

60

%82,19
 

Doğru (%4,11)

Yanlış (%13,70)

Boş (%82,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

4

%5,48

2

%2,74

11

%15,07

1

%1,37

1

%1,37

54

%73,97
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%20,55)

Boş (%73,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler D  

1

%1,37

1

%1,37

1

%1,37

4

%5,48

66

%90,41
 

Doğru (%1,37)

Yanlış (%8,22)

Boş (%90,41)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi D

2

%2,74

21

%28,77

10

%13,70

17

%23,29

5

%6,85

18

%24,66
 

Doğru (%23,29)

Yanlış (%52,05)

Boş (%24,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

7

%9,59

2

%2,74

15

%20,55

15

%20,55

8

%10,96

26

%35,62
 

Doğru (%20,55)

Yanlış (%43,84)

Boş (%35,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Elektrik Devreleri B

6

%8,22

19

%26,03

8

%10,96

3

%4,11

23

%31,51

14

%19,18
 

Doğru (%26,03)

Yanlış (%54,79)

Boş (%19,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

15

%20,55

54

%73,97

1

%1,37
  

3

%4,11
 

Doğru (%20,55)

Yanlış (%75,34)

Boş (%4,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket C

3

%4,11
 

30

%41,10

8

%10,96

4

%5,48

28

%38,36
 

Doğru (%41,10)

Yanlış (%20,55)

Boş (%38,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Su Dalgaları D

8

%10,96

2

%2,74

5

%6,85

7

%9,59

11

%15,07

40

%54,79
 

Doğru (%9,59)

Yanlış (%35,62)

Boş (%54,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Küresel Aynalar E

8

%10,96

10

%13,70

4

%5,48

5

%6,85

5

%6,85

41

%56,16
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%36,99)

Boş (%56,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği A

34

%46,58

10

%13,70

1

%1,37

9

%12,33

6

%8,22

13

%17,81
 

Doğru (%46,58)

Yanlış (%35,62)

Boş (%17,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13

[1] Atomun Yapısı [2] Katman Elektron
Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma C

6

%8,22

2

%2,74

16

%21,92

1

%1,37

4

%5,48

44

%60,27
 

Doğru (%21,92)

Yanlış (%17,81)

Boş (%60,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Katılar B

2

%2,74

17

%23,29

5

%6,85

11

%15,07

1

%1,37

37

%50,68
 

Doğru (%23,29)

Yanlış (%26,03)

Boş (%50,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler D

2

%2,74

1

%1,37

3

%4,11

14

%19,18

2

%2,74

51

%69,86
 

Doğru (%19,18)

Yanlış (%10,96)

Boş (%69,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

1

%1,37

5

%6,85

2

%2,74
 

15

%20,55

50

%68,49
 

Doğru (%20,55)

Yanlış (%10,96)

Boş (%68,49)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

73 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri D

1

%1,37

2

%2,74

2

%2,74

4

%5,48

35

%47,95

29

%39,73
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%54,79)

Boş (%39,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E

1

%1,37
 

9

%12,33
 

58

%79,45

5

%6,85
 

Doğru (%79,45)

Yanlış (%13,70)

Boş (%6,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B

1

%1,37

13

%17,81

5

%6,85

4

%5,48

5

%6,85

45

%61,64
 

Doğru (%17,81)

Yanlış (%20,55)

Boş (%61,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma D   

2

%2,74

44

%60,27

3

%4,11

24

%32,88
 

Doğru (%60,27)

Yanlış (%6,85)

Boş (%32,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Mitokondri C

2

%2,74

2

%2,74

11

%15,07
 

11

%15,07

47

%64,38
 

Doğru (%15,07)

Yanlış (%20,55)

Boş (%64,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Vitaminler ve Hormonlar A

17

%23,29

2

%2,74

16

%21,92

1

%1,37

3

%4,11

34

%46,58
 

Doğru (%23,29)

Yanlış (%30,14)

Boş (%46,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Hayvanlar D  

5

%6,85

6

%8,22

9

%12,33

14

%19,18

39

%53,42
 

Doğru (%12,33)

Yanlış (%34,25)

Boş (%53,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E

7

%9,59

2

%2,74

2

%2,74

3

%4,11

40

%54,79

19

%26,03
 

Doğru (%54,79)

Yanlış (%19,18)

Boş (%26,03)
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