
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 29,23 7,49 27,36 2,73 1,49 2,36 2,08 1,27 1,76 2,37 1,68 1,95 3,32 0,78 3,13 0,02 0,01 0,01 17,05 3,88 16,08 1,95 1,09 1,68 2,19 3,01 1,44 2,95 1,77 2,51 2,32 1,25 2,01 66,2123,72 60,29 320,710

KATILIMLAR

1 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 114 6 112,50 477,675 2

2 66022 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 38 2 37,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 112 7 110,25 470,790 3

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 1 34,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 5 1 4,75 6 1 5,75 5 0 5,00 110 4 109,00 467,283 5

4 0 ZEYNEP TOSUN 12A 38 2 37,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 110 10 107,50 462,525 6

5 12045 SEMİH BULUT 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 109 11 106,25 458,763 11

6 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 7 2 6,50 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 104 14 100,50 441,245 34

7 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 37 2 36,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 7 1 6,75 4 2 3,50 6 1 5,75 6 0 6,00 103 11 100,25 440,620 35

8 0 ELİFNUR BATTAL 12 38 2 37,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 7 2 6,50 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 104 15 100,25 440,430 38

9 12003 ELİF ÖZBEK 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 5 4 4,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 103 15 99,25 437,673 45

10 57542 ÖMER ARDA BAYSAL 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 103 17 98,75 435,800 57

11 12004 ELİF ECE ŞEN 12 38 2 37,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 4 1 3,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 100 13 96,75 429,860 84

12 0 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 28 2 27,50 5 3 4,25 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 99 19 94,25 423,160 115

13 0 İDİL ONAT 12 38 2 37,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 6 22,50 5 4 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 99 20 94,00 421,505 120

14 12277 AYBÜKE DERMENCİOĞLU12 34 5 32,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 30 0 30,00 7 1 6,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 0 4,00 97 13 93,75 421,398 121

15 76334 PELİN ÖZTÜRK 12A 36 4 35,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 8 0 8,00 4 3 3,25 3 4 2,00 5 1 4,75 97 18 92,50 417,200 136

16 12024 ZEYNEP POLAT 12 37 3 36,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 29 0 29,00 4 1 3,75 4 2 3,50 4 3 3,25 4 0 4,00 95 14 91,50 414,048 150

17 85352 BURAK KAPLANCAN 12 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 4 1 3,75 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 95 19 90,25 410,293 179

18 6810 ENES SARGIN 12 34 6 32,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 29 1 28,75 6 4 5,00 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 96 24 90,00 410,075 181

19 63496 EMİR TÜRKMEN 12 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 29 1 28,75 5 3 4,25 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 95 22 89,50 408,415 195

20 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12 35 5 33,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 27 1 26,75 4 2 3,50 3 4 2,00 6 1 5,75 4 1 3,75 94 18 89,50 408,363 196

21 12126 ULAŞ KUKUL 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 27 3 26,25 9 0 9,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 95 23 89,25 408,145 198

22 0 BEYZA İŞBİLEN 12 40 0 40,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 22 4 21,00 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 5 0 5,00 92 12 89,00 406,050 213

23 12020 DİLA NUR CAN 12 33 7 31,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 29 1 28,75 8 0 8,00 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 94 22 88,50 405,508 216

24 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 27 1 26,75 8 1 7,75 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 93 23 87,25 402,470 244

25 11033 EREN DAĞDELEN 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 28 2 27,50 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 91 20 86,00 398,640 269

26 90796 ARDA ÇOLAK 12A 38 1 37,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 26 0 26,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 6 1 5,75 3 1 2,75 89 12 86,00 397,183 282

27 12381 CEYLİ NGÜRCAN 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 1 0 1,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 0 5,00 89 13 85,75 396,713 285

28 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 4 4 3,00 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 91 23 85,25 395,325 299

29 1933 EGE ARIN GÜRLER 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 26 2 25,50 5 3 4,25 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 91 24 85,00 394,863 301
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Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 29,23 7,49 27,36 2,73 1,49 2,36 2,08 1,27 1,76 2,37 1,68 1,95 3,32 0,78 3,13 0,02 0,01 0,01 17,05 3,88 16,08 1,95 1,09 1,68 2,19 3,01 1,44 2,95 1,77 2,51 2,32 1,25 2,01 66,2123,72 60,29 320,710

KATILIMLAR

30 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 28 2 27,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 90 22 84,50 393,010 316

31 0 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 37 1 36,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 26 2 25,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 87 10 84,50 392,573 321

32 83750 İHSAN ÇETİN 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 28 2 27,50 3 2 2,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 1 3,75 90 24 84,00 392,028 323

33 88238 AHMED FURKAN KAFADAR12A 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 28 1 27,75 3 1 2,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 89 20 84,00 391,685 329

34 74068 METE ŞEN 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 26 3 25,25 3 3 2,25 2 4 1,00 3 3 2,25 2 0 2,00 89 20 84,00 391,015 337

35 12179 MERİÇ ATALAY 12 36 4 35,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 23 5 21,75 4 1 3,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 89 21 83,75 390,875 341

36 12069 IRMAK ÖZEL 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 23 5 21,75 2 2 1,50 4 3 3,25 3 3 2,25 6 0 6,00 89 22 83,50 390,405 346

37 12367 FATMA IŞIK 12A 36 2 35,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 22 2 21,50 1 2 0,50 2 4 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 86 12 83,00 388,395 361

38 12383 MERT AKALIN 12 34 2 33,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 25 5 23,75 6 1 5,75 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 87 17 82,75 387,940 365

39 12100 YAŞAR ERSİN 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 28 1 27,75 1 3 0,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 88 23 82,25 386,630 379

40 68682 MAHMUT KOÇ 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 3 0 3,00 3 3 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 87 19 82,25 386,590 380

41 73692 ALİ OSMAN ÇOBAN 12B 33 6 31,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 4 0 4,00 6 0 6,00 4 3 3,25 5 1 4,75 87 21 81,75 385,350 390

42 12083 ARDA AŞICI 12A 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 26 3 25,25 5 0 5,00 3 3 2,25 5 1 4,75 2 0 2,00 86 21 80,75 382,943 415

43 64464 AYLİN BORA 12 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 25 4 24,00 2 2 1,50 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 87 24 81,00 382,643 418

44 79486 TUĞBERK ÖZBEK 12 33 7 31,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 27 2 26,50 5 2 4,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 86 24 80,00 379,998 442

45 74152 HATİCENAZ KONUKSEVER12 35 5 33,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 6 16,50 4 2 3,50 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 85 22 79,50 378,213 456

46 68870 İREM TURAN 12 31 6 29,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 27 0 27,00 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 81 12 78,00 373,975 500

47 799 ARDA BULDU 12A 31 7 29,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 23 1 22,75 2 0 2,00 6 1 5,75 4 3 3,25 4 1 3,75 82 18 77,50 372,758 515

48 68996 NAZMİ TEKBAŞ 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 2 21,50 1 1 0,75 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 82 20 77,00 371,078 533

49 12019 MEHMET KAAN CURA 12 33 6 31,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 6 21,50 3 3 2,25 3 4 2,00 5 1 4,75 3 1 2,75 83 26 76,50 369,315 555

50 70378 RÜMEYSA MARAŞLI 12 31 9 28,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 27 2 26,50 1 2 0,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 83 27 76,25 368,938 559

51 74828 ARDA ETYEMEZ 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 2 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 82 23 76,25 368,705 564

52 0 MEHMET POYRAZ HAN 12 32 3 31,25 4 0 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 24 5 22,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 80 15 76,25 368,633 567

53 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 34 4 33,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 21 5 19,75 2 2 1,50 5 2 4,50 3 1 2,75 80 15 76,25 368,335 572

54 11106 ÇAĞRI KAVÇAK 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 3 20,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 2 2,50 80 17 75,75 366,848 591

55 26724 ALPER ÖZDEMIR 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 24 5 22,75 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 83 30 75,50 366,055 599

56 65026 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 27 1 26,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 5 2 4,50 3 1 2,75 81 26 74,50 363,085 628

57 79264 HATİCE ATASOY 12 34 4 33,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 23 1 22,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 79 18 74,50 362,900 629

58 37554 KERİME KAHRAMAN 12 40 0 40,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 19 1 18,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 76 7 74,25 361,365 646

                                                2 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 29,23 7,49 27,36 2,73 1,49 2,36 2,08 1,27 1,76 2,37 1,68 1,95 3,32 0,78 3,13 0,02 0,01 0,01 17,05 3,88 16,08 1,95 1,09 1,68 2,19 3,01 1,44 2,95 1,77 2,51 2,32 1,25 2,01 66,2123,72 60,29 320,710

KATILIMLAR

59 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12 28 8 26,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 27 2 26,50 4 1 3,75 5 2 4,50 5 0 5,00 2 1 1,75 79 24 73,00 359,530 666

60 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 34 4 33,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 22 5 20,75 4 2 3,50 3 3 2,25 2 4 1,00 79 24 73,00 358,440 681

61 0 BAŞAK DURMAZ 12 36 3 35,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 21 6 19,50 1 1 0,75 5 1 4,75 2 3 1,25 77 17 72,75 357,393 694

62 28176 FERHAT DOĞU HÜR 12 32 7 30,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 7 19,25 4 1 3,75 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 79 26 72,50 357,278 697

63 45466 IŞIK DEFNE ERDEMGİL 12A 31 7 29,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 24 2 23,50 4 2 3,50 1 4 0,00 4 3 3,25 1 1 0,75 78 23 72,25 356,553 706

64 74908 AYBERK ŞAM 12 29 11 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 3 25,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 80 33 71,75 355,593 717

65 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 36 4 35,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 19 5 17,75 2 2 1,50 3 3 2,25 3 3 2,25 3 3 2,25 78 25 71,75 354,405 730

66 12012 SAİD KAYAOĞLU 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 21 5 19,75 5 1 4,75 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 79 33 70,75 352,340 749

67 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 32 4 31,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 19 7 17,25 3 3 2,25 3 3 2,25 5 1 4,75 76 22 70,50 351,250 756

68 92094 ÇAĞAN AŞNAZ 12A 33 6 31,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 21 2 20,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 77 27 70,25 350,340 767

69 66460 EMİR NİŞLİ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 5 21,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 77 27 70,25 350,193 768

70 56578 ESMA NAZ KURT 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 9 13,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 6 1 5,75 6 0 6,00 77 28 70,00 350,060 770

71 6080 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 37 2 36,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 2 11,50 3 3 2,25 2 1 1,75 5 0 5,00 73 12 70,00 349,015 781

72 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 3 17,25 2 1 1,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 76 27 69,25 348,303 791

73 94150 MERYEM YENAL 12A 27 11 24,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 19 2 18,50 8 1 7,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 74 20 69,00 347,598 800

74 56328 RDA DEMİR 12A 31 5 29,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 22 4 21,00 1 0 1,00 3 4 2,00 5 2 4,50 2 2 1,50 74 22 68,50 345,323 821

75 0 ONUR AVA 12 27 13 23,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 23 5 21,75 5 2 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 77 35 68,25 345,258 822

76 34008 HAMZA MERT DOĞRU 12 34 6 32,50 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 19 6 17,50 1 2 0,50 3 4 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 74 22 68,50 344,905 827

77 0 AYŞENUR SUNKUR 12 35 3 34,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 24 1 23,75 1 1 0,75 70 7 68,25 343,663 836

78 80282 TUNAHAN YAVAŞ 12 32 6 30,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 21 5 19,75 2 0 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 3 0 3,00 73 20 68,00 343,625 837

79 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12C 32 6 30,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 18 8 16,00 4 4 3,00 2 5 0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 75 31 67,25 341,280 869

80 78460 MELİH GEZER 12A 36 4 35,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 19 4 18,00 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 73 23 67,25 340,685 877

81 12371 BERİL GÖKHAN 12A 35 3 34,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 17 8 15,00 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 72 21 66,75 339,323 888

82 89958 AYŞE İREM BABACAN 12 33 6 31,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 19 6 17,50 2 3 1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 73 26 66,50 339,025 892

83 71624 CEREN ER 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 2 14,50 3 3 2,25 3 3 2,25 5 1 4,75 71 20 66,00 337,855 901

84 81454 NİMET ÇADIRKAYA 12 32 7 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 16 7 14,25 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 72 26 65,50 336,148 921

85 66546 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 29 9 26,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 20 3 19,25 3 1 2,75 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 72 27 65,25 335,908 926

86 0 ELİF SUDE ÇELİK 12 36 2 35,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 8 12,00 1 5 -0,25 6 1 5,75 2 1 1,75 71 22 65,50 335,485 929

87 80346 IŞIL TEKGÜNDÜZ 12 36 2 35,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 1 14,75 4 3 3,25 1 3 0,25 1 0 1,00 68 11 65,25 334,620 939
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MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 29,23 7,49 27,36 2,73 1,49 2,36 2,08 1,27 1,76 2,37 1,68 1,95 3,32 0,78 3,13 0,02 0,01 0,01 17,05 3,88 16,08 1,95 1,09 1,68 2,19 3,01 1,44 2,95 1,77 2,51 2,32 1,25 2,01 66,2123,72 60,29 320,710

KATILIMLAR

88 12070 RANA ŞANLI 12 29 9 26,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 20 7 18,25 3 1 2,75 3 3 2,25 5 1 4,75 1 0 1,00 72 29 64,75 334,388 942

89 12385 ASLI ELİF TÜZ 12A 32 7 30,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 19 3 18,25 2 0 2,00 1 4 0,00 3 3 2,25 3 3 2,25 71 25 64,75 333,793 947

90 76594 HALE UZUNKAŞ 12A 27 5 25,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 18 3 17,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 4 2,00 2 0 2,00 68 14 64,50 333,753 948

91 85096 KAAN KARAKUZU 12 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 20 5 18,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 70 24 64,00 331,580 966

92 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 31 8 29,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 24 5 22,75 2 1 1,75 3 4 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 72 35 63,25 329,425 978

93 64382 MERYEM GÜLCAN 12 36 4 35,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 15 3 14,25 2 4 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 68 20 63,00 327,920 991

94 76984 AHMET ANGİ 12A 30 8 28,00 2 1 1,75 3 2 2,50 23 4 22,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 69 26 62,50 327,340 997

95 71156 YUSUF COŞKUN 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 17 10 14,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 2 1 1,75 70 31 62,25 326,060 1007

96 12147 ESLEM ATAMAN 12 27 9 24,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 23 3 22,25 2 1 1,75 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 68 25 61,75 325,458 1015

97 57668 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 13 10 10,50 1 2 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 5 1 4,75 70 32 62,00 325,335 1017

98 80350 ZEYNEP ŞE N 12 28 7 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 18 6 16,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 2 4,50 5 1 4,75 69 30 61,50 324,688 1022

99 84728 SAİME ÇAT 12 31 8 29,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 21 1 20,75 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 67 22 61,50 324,180 1026

100 12055 MEHMET ÇELİK 12A 29 10 26,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 21 7 19,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 71 39 61,25 323,650 1031

101 60902 MUHAMMED POLAT 12 28 8 26,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 22 4 21,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 67 25 60,75 322,375 1036

102 12060 AHMET FUAT GEDİK 12 34 3 33,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 12 5 10,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 3 0,25 66 23 60,25 319,903 1055

103 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 30 8 28,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 18 4 17,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 3 2,25 67 28 60,00 319,710 1058

104 68944 EMREHAN KORUK 12 29 6 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 21 6 19,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 67 28 60,00 319,705 1059

105 16566 FATMA KARABATAK 12 33 1 32,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 14 5 12,75 1 0 1,00 2 0 2,00 62 8 60,00 319,063 1067

106 55514 İNCİ UÇKUN 12 35 3 34,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 7 12,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 67 28 60,00 318,928 1068

107 0 GÜLSÜM KİTAPÇIOĞLU 12 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 12 1 11,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 65 22 59,50 317,735 1077

108 0 BERKE GÜLS EVEN 12 28 9 25,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 16 3 15,25 0 4 -1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 64 22 58,50 315,493 1099

109 88848 FERHAT AŞKIN 12A 30 8 28,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 15 7 13,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 65 27 58,25 314,535 1108

110 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 32 4 31,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 15 1 14,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 61 11 58,25 313,995 1118

111 12368 GÜL SEMA BİREKOL 12A 29 8 27,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 19 2 18,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 61 12 58,00 313,730 1120

112 12375 AYŞE N ZAR DÜKAR 12A 36 4 35,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 11 11 8,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 65 28 58,00 312,740 1130

113 71242 VESİLE DİZMAN 12A 35 4 34,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 15 6 13,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 0 2,00 63 21 57,75 312,135 1132

114 2013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 13 9 10,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 1 3,75 1 4 0,00 65 31 57,25 311,405 1140

115 74728 EMİRHAN YAŞAR 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 18 3 17,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 64 27 57,25 311,033 1143

116 62972 SUDE DEMİRHAN 12 30 7 28,25 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 20 2 19,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 61 16 57,00 310,608 1145
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 29,23 7,49 27,36 2,73 1,49 2,36 2,08 1,27 1,76 2,37 1,68 1,95 3,32 0,78 3,13 0,02 0,01 0,01 17,05 3,88 16,08 1,95 1,09 1,68 2,19 3,01 1,44 2,95 1,77 2,51 2,32 1,25 2,01 66,2123,72 60,29 320,710

KATILIMLAR

117 81228 MİRZA EKİM 12 27 9 24,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 24 3 23,25 2 2 1,50 2 4 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 64 29 56,75 310,248 1148

118 71488 ENES SELEK 12A 29 11 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 21 7 19,25 0 2 -0,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 66 39 56,25 308,493 1167

119 76298 YAĞMUR DEMİR 12A 33 7 31,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 14 5 12,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 63 29 55,75 306,473 1185

120 91438 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 18 4 17,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 64 34 55,50 306,123 1188

121 310 KADİR CAN ÇAM 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 15 2 14,50 1 0 1,00 2 5 0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 61 25 54,75 304,505 1206

122 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 25 12 22,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 18 2 17,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 59 18 54,50 303,910 1215

123 48470 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12H 32 6 30,50 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 59 17 54,75 303,500 1217

124 16003 NEHİRZEYREK 12 33 4 32,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 12 3 11,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 59 18 54,50 302,460 1223

125 78624 MUHAMMETCAN TELEK 12A 22 14 18,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 22 2 21,50 3 2 2,50 1 2 0,50 60 25 53,75 302,040 1224

126 68296 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 17 9 14,75 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 63 41 52,75 297,730 1270

127 47950 BELİNAY BARLIK 12A 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 2 9,50 1 2 0,50 2 5 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 60 32 52,00 295,603 1287

128 71968 LARA ÇETİN 12 32 6 30,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 11 4 10,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 55 15 51,25 292,910 1312

129 84046 ARDA ERGİN 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 12 5 10,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 57 25 50,75 291,990 1322

130 80856 CEREN MALTA 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 7 4,25 1 4 0,00 3 3 2,25 3 1 2,75 3 0 3,00 58 30 50,50 291,548 1326

131 0 EREN VAROL 12A 28 8 26,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 14 4 13,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 56 26 49,50 288,220 1352

132 79116 MELİSA OLGÜNER 12 30 9 27,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 11 3 10,25 1 3 0,25 1 1 0,75 54 20 49,00 286,413 1363

133 0 ZEYNEP CEREN ÖZKUL 12 34 5 32,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 10 14 6,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 53 22 47,50 281,273 1407

134 0 DOĞA ÖZ 12 24 8 22,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 13 3 12,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 51 17 46,75 280,535 1411

135 0 SUDENUR DEMİRHAN 12F 21 11 18,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 17 1 16,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 52 24 46,00 278,828 1425

136 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 27 8 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 10 7 8,25 1 1 0,75 4 3 3,25 2 5 0,75 1 3 0,25 54 35 45,25 275,575 1460

137 904 HATİCE BETÜL DEMİRCİ12A 29 9 26,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 10 2 9,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 50 21 44,75 273,788 1473

138 73584 ZAFER KARAAĞAÇ 12 29 7 27,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 2 5,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 49 17 44,75 273,593 1475

139 77705 AYŞENAZ ÜNVER 12 23 8 21,00 16 2 15,50 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 48 15 44,25 273,135 1479

140 82294 ROJDA ABA 12Z 30 7 28,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 50 24 44,00 271,278 1491

141 0 EMİNE EKİNCİ 12 28 11 25,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 50 30 42,50 267,198 1523

142 88606 İREM AKAR 12 30 7 28,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 48 24 42,00 265,258 1542

143 12389 CEREN YETİM 12 29 8 27,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 8 6 6,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 49 30 41,50 263,960 1552

144 24228 ONUR TUNÇ 12 27 12 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 15 8 13,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 52 43 41,25 263,415 1559

145 12046 ORÇUN TOMBAK 12 28 10 25,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 12 5 10,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 48 29 40,75 261,760 1581
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 29,23 7,49 27,36 2,73 1,49 2,36 2,08 1,27 1,76 2,37 1,68 1,95 3,32 0,78 3,13 0,02 0,01 0,01 17,05 3,88 16,08 1,95 1,09 1,68 2,19 3,01 1,44 2,95 1,77 2,51 2,32 1,25 2,01 66,2123,72 60,29 320,710

KATILIMLAR

146 0 TAHA DURMAZ 12A 29 9 26,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 47 25 40,75 261,688 1582

147 12036 AHMET HAKTAN ÇELİK 12A 19 9 16,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 14 7 12,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 48 31 40,25 261,488 1583

148 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 22 17 17,75 3 2 2,50 2 2 1,50 16 6 14,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 49 37 39,75 259,838 1596

149 63152 MUHAMMED ENES BAKICI12 13 21 7,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 19 6 17,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 50 43 39,25 259,678 1599

150 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12A 28 11 25,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 4 0,00 4 0 4,00 7 0 7,00 44 17 39,75 258,763 1605

151 36850 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 26 11 23,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 8 4 7,00 3 3 2,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 47 30 39,50 258,448 1610

152 79748 AYŞENUR DOĞRU 12 27 12 24,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 10 5 8,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 48 34 39,50 258,240 1614

153 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 28 11 25,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 10 12 7,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 50 43 39,25 257,303 1621

154 97558 NİMET AKAY 12 26 10 23,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 7 4 6,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 46 31 38,25 254,540 1645

155 2388 İBRAHİM EDHEM GÖRAL12 24 13 20,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 5 6,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 47 36 38,00 254,103 1647

156 4488 MİHRİBAN ALKAN 12 31 7 29,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 44 23 38,25 253,813 1653

157 81988 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 26 11 23,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 4 6,00 2 5 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 45 29 37,75 253,073 1667

158 12409 ARAS YÜCE 12 30 8 28,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 44 27 37,25 250,985 1684

159 0 ELİF SU GÜRBÜZ 12 30 6 28,50 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 1 1 0,75 39 7 37,25 250,790 1685

160 92002 AYBARS KOCAKURT 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 6 9 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 43 31 35,25 245,633 1716

161 81670 MELİH EREN KURŞUN 12 20 17 15,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 9 8,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 44 40 34,00 242,643 1743

162 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 13 6 11,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 14 13 10,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 44 41 33,75 242,640 1744

163 0 DOĞA  MAZİ 12A 23 11 20,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 3 12,25 0 6 -1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 41 30 33,50 240,578 1762

164 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 24 12 21,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 8 5 6,75 2 5 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 41 30 33,50 240,570 1763

165 12397 FURKAN ÇELİK 12 23 14 19,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 40 33 31,75 235,360 1798

166 136 ERDEM EGE ÖZÇELTİK 12 23 8 21,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 0 4,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 38 25 31,75 235,145 1802

167 76876 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 26 10 23,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 6 1,50 2 5 0,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 39 32 31,00 232,655 1822

168 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 24 9 21,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 18 30,50 231,293 1826

169 12048 RIFAT YILDIZ 12 26 10 23,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 37 26 30,50 231,065 1828

170 64554 SUDE DİNÇ 12A 19 17 14,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 7 3 6,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 37 29 29,75 229,998 1834

171 94348 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 19 7 17,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 8 3 7,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 36 26 29,50 228,848 1840

172 84452 BARAN ÖZDEMİR 12A 19 15 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 8 4 7,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 38 36 29,00 227,788 1845

173 68574 METEHAN SÖYLER 12A 19 12 16,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 10 5 8,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 37 33 28,75 226,835 1849

174 71010 İLDEM TANIŞ 12 19 16 15,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 6 4 5,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 37 37 27,75 223,935 1865
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 29,23 7,49 27,36 2,73 1,49 2,36 2,08 1,27 1,76 2,37 1,68 1,95 3,32 0,78 3,13 0,02 0,01 0,01 17,05 3,88 16,08 1,95 1,09 1,68 2,19 3,01 1,44 2,95 1,77 2,51 2,32 1,25 2,01 66,2123,72 60,29 320,710

KATILIMLAR

175 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 24 14 20,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 10 1,50 0 1 -0,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 39 44 28,00 223,865 1866

176 59936 CEYLİN NİSA  ŞİMŞEK 12 13 7 11,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 11 3 10,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 19 27,25 222,883 1872

177 2067 HASAN TURSUN 12 21 12 18,00 8 4 7,00 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 32 20 27,00 221,280 1885

178 65862 İZGİ ADA BOZDAĞ 12 19 16 15,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 8 3,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 35 41 24,75 214,865 1919

179 12388 SALİH EFE ALAN 12A 12 11 9,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 10 10 7,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 34 40 24,00 213,298 1932

180 0 ONUR ÇİFTÇİ 12A 23 15 19,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 30 28 23,00 209,108 1945

181 12354 TUNA AKI 12A 14 16 10,00 13 7 11,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 31 36 22,00 207,170 1956

182 12374 MEHMET CÜNEYİT 12A 18 14 14,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 22 20,50 201,975 1983

183 12380 FATİH ERGÜL 12A 11 8 9,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 1 4,75 1 1 0,75 24 16 20,00 201,260 1986

184 12353 ARDA TUNA 12A 19 17 14,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 27 20,25 201,258 1987

185 12360 HALİL TAŞCI 12A 11 7 9,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 7 5,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 27 29 19,75 200,423 1992

186 76760 ZEKİ BATIN KAYA 12 11 2 10,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 23 13 19,75 200,340 1993

187 12378 ALPER ERTÜRK 12A 16 15 12,25 2 1 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 27 29 19,75 200,073 1995

188 13537 ÖMER BURAK DUMAN 12A 5 4 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 13 6 11,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 23 18 18,50 197,310 2001

189 12328 RABİA SILA AYRILMAZ 12 19 17 14,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 25 31 17,25 192,168 2026

190 89270 AHMET PERK 12 12 15 8,25 1 1 0,75 6 2 5,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 24 15,00 186,248 2042

191 66092 İBRAHİM DEMİR 12 12 20 7,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 17 28 10,00 171,340 2066

192 0 MUAMMER SOLMAZ 12 8 10 5,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 8 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 33 9,75 170,730 2068

193 12366 BARAN KÜÇÜKOĞLU 12A 4 6 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 6 2,50 0 3 -0,75 13 20 8,00 165,805 2078
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,54 7,51 27,66 2,74 1,52 2,36 2,07 1,36 1,73 2,36 1,77 1,91 3,42 0,75 3,23 0,02 0,01 0,02 16,20 3,59 15,31 1,87 1,05 1,61 1,70 2,55 1,07 2,71 1,61 2,31 2,03 1,17 1,74 64,6622,89 58,95 316,190

Okul Ortalaması 29,23 7,49 27,36 2,73 1,49 2,36 2,08 1,27 1,76 2,37 1,68 1,95 3,32 0,78 3,13 0,02 0,01 0,01 17,05 3,88 16,08 1,95 1,09 1,68 2,19 3,01 1,44 2,95 1,77 2,51 2,32 1,25 2,01 66,2123,72 60,29 320,710

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 29,2 7,5 27,36 10,5 5,2 9,21 19,0 5,0 17,76 7,5 6,0 5,95 66,2 23,7 60,28 320,710

KATILIMLAR

1 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 38 2 37,50 18 2 17,50 38 2 37,50 20 0 20,00 114 6 112,50 477,675 1 1 1 1 2

2 66022 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 38 2 37,50 17 3 16,25 39 1 38,75 18 1 17,75 112 7 110,25 470,790 2 2 2 2 3

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 35 1 34,75 20 0 20,00 39 1 38,75 16 2 15,50 110 4 109,00 467,283 3 3 3 3 5

4 0 ZEYNEP TOSUN 12A 38 2 37,50 16 4 15,00 37 3 36,25 19 1 18,75 110 10 107,50 462,525 4 4 4 4 6

5 12045 SEMİH BULUT 12A 37 3 36,25 16 4 15,00 40 0 40,00 16 4 15,00 109 11 106,25 458,763 5 5 5 5 11

6 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 38 2 37,50 16 4 15,00 34 5 32,75 16 3 15,25 104 14 100,50 441,245 6 6 6 7 34

7 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 37 2 36,50 17 2 16,50 33 4 32,00 16 3 15,25 103 11 100,25 440,620 7 7 7 8 35

8 0 ELİFNUR BATTAL 12 38 2 37,50 16 4 15,00 35 4 34,00 15 5 13,75 104 15 100,25 440,430 1 8 9 10 38

9 12003 ELİF ÖZBEK 12A 37 3 36,25 17 3 16,25 32 6 30,50 17 3 16,25 103 15 99,25 437,673 8 9 11 12 45

10 57542 ÖMER ARDA BAYSAL 12A 38 2 37,50 14 6 12,50 38 2 37,50 13 7 11,25 103 17 98,75 435,800 9 10 12 13 57

11 12004 ELİF ECE ŞEN 12 38 2 37,50 16 3 15,25 31 3 30,25 15 5 13,75 100 13 96,75 429,860 2 11 15 17 84

12 0 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 34 6 32,50 13 7 11,25 33 5 31,75 19 1 18,75 99 19 94,25 423,160 10 12 18 21 115

13 0 İDİL ONAT 12 38 2 37,50 18 2 17,50 29 10 26,50 14 6 12,50 99 20 94,00 421,505 3 13 19 22 120

14 12277 AYBÜKE DERMENCİOĞLU12 34 5 32,75 12 4 11,00 37 1 36,75 14 3 13,25 97 13 93,75 421,398 4 14 20 23 121

15 76334 PELİN ÖZTÜRK 12A 36 4 35,00 14 3 13,25 35 3 34,25 12 8 10,00 97 18 92,50 417,200 11 15 21 24 136

16 12024 ZEYNEP POLAT 12 37 3 36,25 13 5 11,75 33 1 32,75 12 5 10,75 95 14 91,50 414,048 5 16 24 28 150

17 85352 BURAK KAPLANCAN 12 37 3 36,25 16 4 15,00 29 5 27,75 13 7 11,25 95 19 90,25 410,293 6 17 27 31 179

18 6810 ENES SARGIN 12 34 6 32,50 13 7 11,25 35 5 33,75 14 6 12,50 96 24 90,00 410,075 7 18 28 32 181

19 63496 EMİR TÜRKMEN 12 34 6 32,50 16 3 15,25 34 4 33,00 11 9 8,75 95 22 89,50 408,415 8 19 29 34 195

20 12184 CEYLİN KAHRAMAN 12 35 5 33,75 15 4 14,00 31 3 30,25 13 6 11,50 94 18 89,50 408,363 9 20 30 35 196

21 12126 ULAŞ KUKUL 12A 32 8 30,00 13 7 11,25 36 3 35,25 14 5 12,75 95 23 89,25 408,145 12 21 31 36 198

22 0 BEYZA İŞBİLEN 12 40 0 40,00 15 3 14,25 24 4 23,00 13 5 11,75 92 12 89,00 406,050 10 22 32 37 213

23 12020 DİLA NUR CAN 12 33 7 31,25 14 4 13,00 37 1 36,75 10 10 7,50 94 22 88,50 405,508 11 23 33 38 216

24 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 30 10 27,50 13 6 11,50 35 2 34,50 15 5 13,75 93 23 87,25 402,470 13 24 35 43 244

25 11033 EREN DAĞDELEN 12A 30 8 28,00 14 4 13,00 32 4 31,00 15 4 14,00 91 20 86,00 398,640 14 25 38 47 269

26 90796 ARDA ÇOLAK 12A 38 1 37,75 14 3 13,25 26 1 25,75 11 7 9,25 89 12 86,00 397,183 15 26 39 49 282

27 12381 CEYLİ NGÜRCAN 12A 37 3 36,25 17 2 16,50 22 2 21,50 13 6 11,50 89 13 85,75 396,713 16 27 40 50 285

28 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 36 4 35,00 14 6 12,50 29 7 27,25 12 6 10,50 91 23 85,25 395,325 17 28 41 52 299

29 1933 EGE ARIN GÜRLER 12A 35 5 33,75 10 9 7,75 31 5 29,75 15 5 13,75 91 24 85,00 394,863 18 29 43 54 301

30 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 36 4 35,00 11 9 8,75 33 6 31,50 10 3 9,25 90 22 84,50 393,010 12 30 44 55 316

31 0 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 37 1 36,75 15 1 14,75 30 4 29,00 5 4 4,00 87 10 84,50 392,573 13 31 46 57 321

32 83750 İHSAN ÇETİN 12 33 7 31,25 14 6 12,50 31 4 30,00 12 7 10,25 90 24 84,00 392,028 14 32 47 58 323

33 88238 AHMED FURKAN KAFADAR12A 34 6 32,50 16 3 15,25 31 2 30,50 8 9 5,75 89 20 84,00 391,685 19 33 48 59 329

34 74068 METE ŞEN 12A 38 2 37,50 15 5 13,75 29 6 27,50 7 7 5,25 89 20 84,00 391,015 20 34 49 61 337

35 12179 MERİÇ ATALAY 12 36 4 35,00 12 5 10,75 27 6 25,50 14 6 12,50 89 21 83,75 390,875 15 35 50 62 341

36 12069 IRMAK ÖZEL 12A 34 6 32,50 17 3 16,25 25 7 23,25 13 6 11,50 89 22 83,50 390,405 21 36 51 63 346

37 12367 FATMA IŞIK 12A 36 2 35,50 17 1 16,75 23 4 22,00 10 5 8,75 86 12 83,00 388,395 22 37 55 67 361

38 12383 MERT AKALIN 12 34 2 33,50 11 4 10,00 31 6 29,50 11 5 9,75 87 17 82,75 387,940 16 38 56 68 365

39 12100 YAŞAR ERSİN 12A 34 6 32,50 12 7 10,25 29 4 28,00 13 6 11,50 88 23 82,25 386,630 23 39 57 69 379

40 68682 MAHMUT KOÇ 12A 34 6 32,50 14 4 13,00 27 3 26,25 12 6 10,50 87 19 82,25 386,590 24 40 58 70 380

41 73692 ALİ OSMAN ÇOBAN 12B 33 6 31,50 12 8 10,00 27 3 26,25 15 4 14,00 87 21 81,75 385,350 1 41 59 72 390

42 12083 ARDA AŞICI 12A 28 11 25,25 17 3 16,25 31 3 30,25 10 4 9,00 86 21 80,75 382,943 25 42 63 79 415

43 64464 AYLİN BORA 12 35 5 33,75 13 6 11,50 27 6 25,50 12 7 10,25 87 24 81,00 382,643 17 43 64 80 418

44 79486 TUĞBERK ÖZBEK 12 33 7 31,25 8 7 6,25 32 4 31,00 13 6 11,50 86 24 80,00 379,998 18 44 65 83 442

45 74152 HATİCENAZ KONUKSEVER12 35 5 33,75 14 4 13,00 22 8 20,00 14 5 12,75 85 22 79,50 378,213 19 45 66 87 456

46 68870 İREM TURAN 12 31 6 29,50 15 3 14,25 28 0 28,00 7 3 6,25 81 12 78,00 373,975 20 46 68 93 500

47 799 ARDA BULDU 12A 31 7 29,25 12 5 10,75 25 1 24,75 14 5 12,75 82 18 77,50 372,758 26 47 69 94 515

48 68996 NAZMİ TEKBAŞ 12A 32 7 30,25 14 5 12,75 23 3 22,25 13 5 11,75 82 20 77,00 371,078 27 48 73 100 533
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 29,2 7,5 27,36 10,5 5,2 9,21 19,0 5,0 17,76 7,5 6,0 5,95 66,2 23,7 60,28 320,710

KATILIMLAR

49 12019 MEHMET KAAN CURA 12 33 6 31,50 13 5 11,75 26 9 23,75 11 6 9,50 83 26 76,50 369,315 21 49 76 105 555

50 70378 RÜMEYSA MARAŞLI 12 31 9 28,75 12 6 10,50 28 4 27,00 12 8 10,00 83 27 76,25 368,938 22 50 77 106 559

51 74828 ARDA ETYEMEZ 12A 32 8 30,00 12 8 10,00 29 4 28,00 9 3 8,25 82 23 76,25 368,705 28 51 80 109 564

52 0 MEHMET POYRAZ HAN 12 32 3 31,25 10 4 9,00 27 6 25,50 11 2 10,50 80 15 76,25 368,633 23 52 81 110 567

53 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 34 4 33,00 15 1 14,75 21 5 19,75 10 5 8,75 80 15 76,25 368,335 24 53 82 112 572

54 11106 ÇAĞRI KAVÇAK 12A 34 5 32,75 14 3 13,25 22 3 21,25 10 6 8,50 80 17 75,75 366,848 29 54 83 114 591

55 26724 ALPER ÖZDEMIR 12A 34 6 32,50 13 7 11,25 27 8 25,00 9 9 6,75 83 30 75,50 366,055 30 55 84 115 599

56 65026 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 34 6 32,50 10 10 7,50 27 2 26,50 10 8 8,00 81 26 74,50 363,085 31 56 89 123 628

57 79264 HATİCE ATASOY 12 34 4 33,00 14 4 13,00 24 2 23,50 7 8 5,00 79 18 74,50 362,900 25 57 90 124 629

58 37554 KERİME KAHRAMAN 12 40 0 40,00 7 3 6,25 20 1 19,75 9 3 8,25 76 7 74,25 361,365 26 58 92 127 646

59 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12 28 8 26,00 8 10 5,50 31 3 30,25 12 3 11,25 79 24 73,00 359,530 27 59 96 131 666

60 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 34 4 33,00 14 6 12,50 22 5 20,75 9 9 6,75 79 24 73,00 358,440 28 60 98 134 681

61 0 BAŞAK DURMAZ 12 36 3 35,25 12 3 11,25 21 6 19,50 8 5 6,75 77 17 72,75 357,393 29 61 101 139 694

62 28176 FERHAT DOĞU HÜR 12 32 7 30,25 14 5 12,75 25 8 23,00 8 6 6,50 79 26 72,50 357,278 30 62 103 141 697

63 45466 IŞIK DEFNE ERDEMGİL 12A 31 7 29,25 13 4 12,00 28 4 27,00 6 8 4,00 78 23 72,25 356,553 32 63 105 144 706

64 74908 AYBERK ŞAM 12 29 11 26,25 11 8 9,00 30 6 28,50 10 8 8,00 80 33 71,75 355,593 31 64 107 147 717

65 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 36 4 35,00 12 5 10,75 21 7 19,25 9 9 6,75 78 25 71,75 354,405 33 65 110 152 730

66 12012 SAİD KAYAOĞLU 12A 30 10 27,50 14 6 12,50 26 6 24,50 9 11 6,25 79 33 70,75 352,340 34 66 114 158 749

67 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 32 4 31,00 14 4 13,00 19 7 17,25 11 7 9,25 76 22 70,50 351,250 35 67 115 161 756

68 92094 ÇAĞAN AŞNAZ 12A 33 6 31,50 11 7 9,25 24 6 22,50 9 8 7,00 77 27 70,25 350,340 36 68 119 166 767

69 66460 EMİR NİŞLİ 12 33 7 31,25 15 3 14,25 24 7 22,25 5 10 2,50 77 27 70,25 350,193 32 69 120 167 768

70 56578 ESMA NAZ KURT 12A 32 8 30,00 14 6 12,50 16 10 13,50 15 4 14,00 77 28 70,00 350,060 37 70 121 169 770

71 6080 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 37 2 36,50 14 4 13,00 12 2 11,50 10 4 9,00 73 12 70,00 349,015 33 71 122 171 781

72 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 28 11 25,25 15 5 13,75 20 4 19,00 13 7 11,25 76 27 69,25 348,303 38 72 124 175 791

73 94150 MERYEM YENAL 12A 27 11 24,25 10 3 9,25 27 3 26,25 10 3 9,25 74 20 69,00 347,598 39 73 126 178 800

74 56328 RDA DEMİR 12A 31 5 29,75 10 5 8,75 23 4 22,00 10 8 8,00 74 22 68,50 345,323 40 74 130 184 821

75 0 ONUR AVA 12 27 13 23,75 14 6 12,50 28 7 26,25 8 9 5,75 77 35 68,25 345,258 34 75 131 185 822

76 34008 HAMZA MERT DOĞRU 12 34 6 32,50 12 2 11,50 20 8 18,00 8 6 6,50 74 22 68,50 344,905 35 76 133 188 827

77 0 AYŞENUR SUNKUR 12 35 3 34,25 10 2 9,50 25 2 24,50 70 7 68,25 343,663 36 77 136 193 836

78 80282 TUNAHAN YAVAŞ 12 32 6 30,50 11 4 10,00 23 5 21,75 7 5 5,75 73 20 68,00 343,625 37 78 137 194 837

79 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12C 32 6 30,50 15 4 14,00 22 12 19,00 6 9 3,75 75 31 67,25 341,280 1 79 141 211 869

80 78460 MELİH GEZER 12A 36 4 35,00 11 9 8,75 21 4 20,00 5 6 3,50 73 23 67,25 340,685 41 80 142 214 877

81 12371 BERİL GÖKHAN 12A 35 3 34,25 12 5 10,75 19 8 17,00 6 5 4,75 72 21 66,75 339,323 42 81 143 217 888

82 89958 AYŞE İREM BABACAN 12 33 6 31,50 12 7 10,25 19 6 17,50 9 7 7,25 73 26 66,50 339,025 38 82 145 219 892

83 71624 CEREN ER 12A 31 6 29,50 14 5 12,75 15 2 14,50 11 7 9,25 71 20 66,00 337,855 43 83 146 222 901

84 81454 NİMET ÇADIRKAYA 12 32 7 30,25 14 3 13,25 18 11 15,25 8 5 6,75 72 26 65,50 336,148 39 84 147 227 921

85 66546 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 29 9 26,75 10 7 8,25 23 4 22,00 10 7 8,25 72 27 65,25 335,908 44 85 148 228 926

86 0 ELİF SUDE ÇELİK 12 36 2 35,50 12 5 10,75 14 8 12,00 9 7 7,25 71 22 65,50 335,485 40 86 150 230 929

87 80346 IŞIL TEKGÜNDÜZ 12 36 2 35,50 11 2 10,50 15 1 14,75 6 6 4,50 68 11 65,25 334,620 41 87 152 235 939

88 12070 RANA ŞANLI 12 29 9 26,75 11 8 9,00 23 8 21,00 9 4 8,00 72 29 64,75 334,388 42 88 154 237 942

89 12385 ASLI ELİF TÜZ 12A 32 7 30,25 11 5 9,75 21 3 20,25 7 10 4,50 71 25 64,75 333,793 45 89 157 241 947

90 76594 HALE UZUNKAŞ 12A 27 5 25,75 11 1 10,75 21 3 20,25 9 5 7,75 68 14 64,50 333,753 46 90 158 242 948

91 85096 KAAN KARAKUZU 12 32 8 30,00 11 6 9,50 21 6 19,50 6 4 5,00 70 24 64,00 331,580 43 91 159 246 966

92 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 31 8 29,00 8 11 5,25 26 6 24,50 7 10 4,50 72 35 63,25 329,425 47 92 162 252 978

93 64382 MERYEM GÜLCAN 12 36 4 35,00 10 6 8,50 15 3 14,25 7 7 5,25 68 20 63,00 327,920 44 93 165 259 991

94 76984 AHMET ANGİ 12A 30 8 28,00 5 3 4,25 26 6 24,50 8 9 5,75 69 26 62,50 327,340 48 94 166 262 997

95 71156 YUSUF COŞKUN 12A 33 6 31,50 12 5 10,75 19 12 16,00 6 8 4,00 70 31 62,25 326,060 49 95 168 267 1007

96 12147 ESLEM ATAMAN 12 27 9 24,75 9 3 8,25 25 4 24,00 7 9 4,75 68 25 61,75 325,458 45 96 169 268 1015
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 29,2 7,5 27,36 10,5 5,2 9,21 19,0 5,0 17,76 7,5 6,0 5,95 66,2 23,7 60,28 320,710

KATILIMLAR

97 57668 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 34 6 32,50 12 6 10,50 14 12 11,00 10 8 8,00 70 32 62,00 325,335 50 97 171 270 1017

98 80350 ZEYNEP ŞE N 12 28 7 26,25 10 8 8,00 20 8 18,00 11 7 9,25 69 30 61,50 324,688 46 98 173 273 1022

99 84728 SAİME ÇAT 12 31 8 29,00 7 7 5,25 22 1 21,75 7 6 5,50 67 22 61,50 324,180 47 99 174 276 1026

100 12055 MEHMET ÇELİK 12A 29 10 26,50 10 8 8,00 26 9 23,75 6 12 3,00 71 39 61,25 323,650 51 100 175 277 1031

101 60902 MUHAMMED POLAT 12 28 8 26,00 8 8 6,00 23 6 21,50 8 3 7,25 67 25 60,75 322,375 48 101 177 279 1036

102 12060 AHMET FUAT GEDİK 12 34 3 33,25 11 7 9,25 13 8 11,00 8 5 6,75 66 23 60,25 319,903 49 102 181 289 1055

103 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 30 8 28,00 12 6 10,50 19 5 17,75 6 9 3,75 67 28 60,00 319,710 50 103 182 291 1058

104 68944 EMREHAN KORUK 12 29 6 27,50 13 5 11,75 21 9 18,75 4 8 2,00 67 28 60,00 319,705 51 104 183 292 1059

105 16566 FATMA KARABATAK 12 33 1 32,75 12 2 11,50 14 5 12,75 3 0 3,00 62 8 60,00 319,063 52 105 185 295 1067

106 55514 İNCİ UÇKUN 12 35 3 34,25 11 7 9,25 14 8 12,00 7 10 4,50 67 28 60,00 318,928 53 106 186 296 1068

107 0 GÜLSÜM KİTAPÇIOĞLU 12 33 6 31,50 14 5 12,75 12 1 11,75 6 10 3,50 65 22 59,50 317,735 54 107 189 300 1077

108 0 BERKE GÜLS EVEN 12 28 9 25,75 14 3 13,25 16 3 15,25 6 7 4,25 64 22 58,50 315,493 55 108 196 308 1099

109 88848 FERHAT AŞKIN 12A 30 8 28,00 10 5 8,75 17 8 15,00 8 6 6,50 65 27 58,25 314,535 52 109 198 314 1108

110 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 32 4 31,00 9 5 7,75 17 1 16,75 3 1 2,75 61 11 58,25 313,995 53 110 199 316 1118

111 12368 GÜL SEMA BİREKOL 12A 29 8 27,00 10 2 9,50 20 2 19,50 2 0 2,00 61 12 58,00 313,730 54 111 200 317 1120

112 12375 AYŞE N ZAR DÜKAR 12A 36 4 35,00 13 4 12,00 11 13 7,75 5 7 3,25 65 28 58,00 312,740 55 112 201 320 1130

113 71242 VESİLE DİZMAN 12A 35 4 34,00 8 5 6,75 15 7 13,25 5 5 3,75 63 21 57,75 312,135 56 113 202 321 1132

114 2013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 31 8 29,00 12 5 10,75 13 10 10,50 9 8 7,00 65 31 57,25 311,405 57 114 204 323 1140

115 74728 EMİRHAN YAŞAR 12A 32 7 30,25 10 7 8,25 18 4 17,00 4 9 1,75 64 27 57,25 311,033 58 115 206 325 1143

116 62972 SUDE DEMİRHAN 12 30 7 28,25 6 1 5,75 20 2 19,50 5 6 3,50 61 16 57,00 310,608 56 116 208 327 1145

117 81228 MİRZA EKİM 12 27 9 24,75 7 7 5,25 26 5 24,75 4 8 2,00 64 29 56,75 310,248 57 117 209 328 1148

118 71488 ENES SELEK 12A 29 11 26,25 12 6 10,50 21 9 18,75 4 13 0,75 66 39 56,25 308,493 59 118 216 336 1167

119 76298 YAĞMUR DEMİR 12A 33 7 31,25 10 8 8,00 14 7 12,25 6 7 4,25 63 29 55,75 306,473 60 119 221 345 1185

120 91438 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 30 9 27,75 9 10 6,50 20 7 18,25 5 8 3,00 64 34 55,50 306,123 61 120 222 347 1188

121 310 KADİR CAN ÇAM 12A 26 12 23,00 13 2 12,50 16 2 15,50 6 9 3,75 61 25 54,75 304,505 62 121 226 355 1206

122 12318 F ZEHRA YILDIRIM 12A 25 12 22,00 8 1 7,75 21 3 20,25 5 2 4,50 59 18 54,50 303,910 63 122 227 358 1215

123 48470 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12H 32 6 30,50 7 3 6,25 16 4 15,00 4 4 3,00 59 17 54,75 303,500 1 123 228 359 1217

124 16003 NEHİRZEYREK 12 33 4 32,00 12 6 10,50 12 3 11,25 2 5 0,75 59 18 54,50 302,460 58 124 231 362 1223

125 78624 MUHAMMETCAN TELEK 12A 22 14 18,50 12 5 10,75 22 2 21,50 4 4 3,00 60 25 53,75 302,040 64 125 232 363 1224

126 68296 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 30 10 27,50 12 6 10,50 17 9 14,75 4 16 0,00 63 41 52,75 297,730 65 126 247 383 1270

127 47950 BELİNAY BARLIK 12A 30 9 27,75 12 8 10,00 11 4 10,00 7 11 4,25 60 32 52,00 295,603 66 127 252 388 1287

128 71968 LARA ÇETİN 12 32 6 30,50 9 3 8,25 11 4 10,00 3 2 2,50 55 15 51,25 292,910 59 128 262 401 1312

129 84046 ARDA ERGİN 12A 29 10 26,50 11 6 9,50 12 6 10,50 5 3 4,25 57 25 50,75 291,990 67 129 265 406 1322

130 80856 CEREN MALTA 12A 28 11 25,25 14 4 13,00 7 11 4,25 9 4 8,00 58 30 50,50 291,548 68 130 266 407 1326

131 0 EREN VAROL 12A 28 8 26,00 10 8 8,00 14 5 12,75 4 5 2,75 56 26 49,50 288,220 69 131 272 418 1352

132 79116 MELİSA OLGÜNER 12 30 9 27,75 11 4 10,00 11 3 10,25 2 4 1,00 54 20 49,00 286,413 60 132 277 424 1363

133 0 ZEYNEP CEREN ÖZKUL 12 34 5 32,75 4 1 3,75 13 16 9,00 2 0 2,00 53 22 47,50 281,273 61 133 287 440 1407

134 0 DOĞA ÖZ 12 24 8 22,00 8 3 7,25 13 3 12,25 6 3 5,25 51 17 46,75 280,535 62 134 288 441 1411

135 0 SUDENUR DEMİRHAN 12F 21 11 18,25 3 1 2,75 19 4 18,00 9 8 7,00 52 24 46,00 278,828 1 135 292 445 1425

136 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 27 8 25,00 9 8 7,00 11 8 9,00 7 11 4,25 54 35 45,25 275,575 63 136 304 460 1460

137 904 HATİCE BETÜL DEMİRCİ12A 29 9 26,75 6 6 4,50 11 2 10,50 4 4 3,00 50 21 44,75 273,788 70 137 312 469 1473

138 73584 ZAFER KARAAĞAÇ 12 29 7 27,25 13 3 12,25 6 2 5,50 1 5 -0,25 49 17 44,75 273,593 64 138 313 470 1475

139 77705 AYŞENAZ ÜNVER 12 23 8 21,00 18 2 17,50 7 5 5,75 48 15 44,25 273,135 65 139 315 473 1479

140 82294 ROJDA ABA 12Z 30 7 28,25 11 6 9,50 5 2 4,50 4 9 1,75 50 24 44,00 271,278 1 140 320 479 1491

141 0 EMİNE EKİNCİ 12 28 11 25,25 8 9 5,75 9 3 8,25 5 7 3,25 50 30 42,50 267,198 66 141 331 492 1523

142 88606 İREM AKAR 12 30 7 28,25 12 5 10,75 2 5 0,75 4 7 2,25 48 24 42,00 265,258 67 142 341 503 1542

143 12389 CEREN YETİM 12 29 8 27,00 6 6 4,50 8 6 6,50 6 10 3,50 49 30 41,50 263,960 68 143 347 510 1552

144 24228 ONUR TUNÇ 12 27 12 24,00 8 8 6,00 15 11 12,25 2 12 -1,00 52 43 41,25 263,415 69 144 349 512 1559
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 29,2 7,5 27,36 10,5 5,2 9,21 19,0 5,0 17,76 7,5 6,0 5,95 66,2 23,7 60,28 320,710

KATILIMLAR

145 12046 ORÇUN TOMBAK 12 28 10 25,50 6 7 4,25 12 5 10,75 2 7 0,25 48 29 40,75 261,760 70 145 358 522 1581

146 0 TAHA DURMAZ 12A 29 9 26,75 8 9 5,75 7 5 5,75 3 2 2,50 47 25 40,75 261,688 71 146 359 523 1582

147 12036 AHMET HAKTAN ÇELİK 12A 19 9 16,75 10 6 8,50 14 7 12,25 5 9 2,75 48 31 40,25 261,488 72 147 360 524 1583

148 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 22 17 17,75 5 4 4,00 17 6 15,50 5 10 2,50 49 37 39,75 259,838 73 148 367 531 1596

149 63152 MUHAMMED ENES BAKICI12 13 21 7,75 9 6 7,50 22 7 20,25 6 9 3,75 50 43 39,25 259,678 71 149 368 532 1599

150 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12A 28 11 25,25 9 6 7,50 7 0 7,00 44 17 39,75 258,763 74 150 371 536 1605

151 36850 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 26 11 23,25 7 9 4,75 8 4 7,00 6 6 4,50 47 30 39,50 258,448 75 151 375 540 1610

152 79748 AYŞENUR DOĞRU 12 27 12 24,00 7 7 5,25 10 6 8,50 4 9 1,75 48 34 39,50 258,240 72 152 378 543 1614

153 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 28 11 25,25 9 11 6,25 10 14 6,50 3 7 1,25 50 43 39,25 257,303 73 153 380 545 1621

154 97558 NİMET AKAY 12 26 10 23,50 8 7 6,25 8 6 6,50 4 8 2,00 46 31 38,25 254,540 74 154 385 553 1645

155 2388 İBRAHİM EDHEM GÖRAL12 24 13 20,75 11 9 8,75 9 6 7,50 3 8 1,00 47 36 38,00 254,103 75 155 386 554 1647

156 4488 MİHRİBAN ALKAN 12 31 7 29,25 7 8 5,00 2 2 1,50 4 6 2,50 44 23 38,25 253,813 76 156 387 556 1653

157 81988 ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 26 11 23,25 8 7 6,25 7 4 6,00 4 7 2,25 45 29 37,75 253,073 77 157 393 562 1667

158 12409 ARAS YÜCE 12 30 8 28,00 5 8 3,00 4 4 3,00 5 7 3,25 44 27 37,25 250,985 78 158 399 571 1684

159 0 ELİF SU GÜRBÜZ 12 30 6 28,50 8 0 8,00 1 1 0,75 39 7 37,25 250,790 79 159 400 572 1685

160 92002 AYBARS KOCAKURT 12A 25 11 22,25 8 6 6,50 7 9 4,75 3 5 1,75 43 31 35,25 245,633 76 160 411 586 1716

161 81670 MELİH EREN KURŞUN 12 20 17 15,75 10 6 8,50 12 10 9,50 2 7 0,25 44 40 34,00 242,643 80 161 420 599 1743

162 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 13 6 11,50 9 11 6,25 15 17 10,75 7 7 5,25 44 41 33,75 242,640 77 162 421 600 1744

163 0 DOĞA  MAZİ 12A 23 11 20,25 1 4 0,00 13 3 12,25 4 12 1,00 41 30 33,50 240,578 78 163 430 610 1762

164 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 24 12 21,00 4 6 2,50 8 5 6,75 5 7 3,25 41 30 33,50 240,570 81 164 431 611 1763

165 12397 FURKAN ÇELİK 12 23 14 19,50 9 8 7,00 6 4 5,00 2 7 0,25 40 33 31,75 235,360 82 165 439 627 1798

166 136 ERDEM EGE ÖZÇELTİK 12 23 8 21,00 8 11 5,25 6 1 5,75 1 5 -0,25 38 25 31,75 235,145 83 166 440 629 1802

167 76876 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 26 10 23,50 5 5 3,75 3 6 1,50 5 11 2,25 39 32 31,00 232,655 84 167 446 639 1822

168 12392 MEHMET ALBAYRAK 12 24 9 21,75 7 5 5,75 3 1 2,75 1 3 0,25 35 18 30,50 231,293 85 168 448 641 1826

169 12048 RIFAT YILDIZ 12 26 10 23,50 4 9 1,75 5 0 5,00 2 7 0,25 37 26 30,50 231,065 86 169 449 642 1828

170 64554 SUDE DİNÇ 12A 19 17 14,75 8 4 7,00 7 3 6,25 3 5 1,75 37 29 29,75 229,998 79 170 452 646 1834

171 94348 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 19 7 17,25 7 8 5,00 8 3 7,25 2 8 0,00 36 26 29,50 228,848 87 171 456 651 1840

172 84452 BARAN ÖZDEMİR 12A 19 15 15,25 5 12 2,00 8 4 7,00 6 5 4,75 38 36 29,00 227,788 80 172 457 652 1845

173 68574 METEHAN SÖYLER 12A 19 12 16,00 5 10 2,50 10 8 8,00 3 3 2,25 37 33 28,75 226,835 81 173 459 654 1849

174 71010 İLDEM TANIŞ 12 19 16 15,00 8 9 5,75 6 4 5,00 4 8 2,00 37 37 27,75 223,935 88 174 464 659 1865

175 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 24 14 20,50 9 8 7,00 4 11 1,25 2 11 -0,75 39 44 28,00 223,865 89 175 465 660 1866

176 59936 CEYLİN NİSA  ŞİMŞEK 12 13 7 11,25 6 6 4,50 11 3 10,25 2 3 1,25 32 19 27,25 222,883 90 176 468 663 1872

177 2067 HASAN TURSUN 12 21 12 18,00 8 4 7,00 3 4 2,00 32 20 27,00 221,280 91 177 474 670 1885

178 65862 İZGİ ADA BOZDAĞ 12 19 16 15,00 7 4 6,00 5 12 2,00 4 9 1,75 35 41 24,75 214,865 92 178 484 688 1919

179 12388 SALİH EFE ALAN 12A 12 11 9,25 6 5 4,75 13 14 9,50 3 10 0,50 34 40 24,00 213,298 82 179 488 694 1932

180 0 ONUR ÇİFTÇİ 12A 23 15 19,25 7 13 3,75 30 28 23,00 209,108 83 180 494 701 1945

181 12354 TUNA AKI 12A 14 16 10,00 14 11 11,25 3 9 0,75 31 36 22,00 207,170 84 181 497 708 1956

182 12374 MEHMET CÜNEYİT 12A 18 14 14,50 6 3 5,25 2 0 2,00 0 5 -1,25 26 22 20,50 201,975 85 182 509 722 1983

183 12380 FATİH ERGÜL 12A 11 8 9,00 7 6 5,50 5 1 4,75 1 1 0,75 24 16 20,00 201,260 86 183 510 724 1986

184 12353 ARDA TUNA 12A 19 17 14,75 3 6 1,50 4 2 3,50 1 2 0,50 27 27 20,25 201,258 87 184 511 725 1987

185 12360 HALİL TAŞCI 12A 11 7 9,25 7 8 5,00 8 8 6,00 1 6 -0,50 27 29 19,75 200,423 88 185 514 728 1992

186 76760 ZEKİ BATIN KAYA 12 11 2 10,50 5 8 3,00 5 1 4,75 2 2 1,50 23 13 19,75 200,340 93 186 515 729 1993

187 12378 ALPER ERTÜRK 12A 16 15 12,25 6 9 3,75 4 3 3,25 1 2 0,50 27 29 19,75 200,073 89 187 516 730 1995

188 13537 ÖMER BURAK DUMAN 12A 5 4 4,00 5 3 4,25 13 7 11,25 0 4 -1,00 23 18 18,50 197,310 90 188 519 733 2001

189 12328 RABİA SILA AYRILMAZ 12 19 17 14,75 4 8 2,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 25 31 17,25 192,168 94 189 529 744 2026

190 89270 AHMET PERK 12 12 15 8,25 1 1 0,75 6 2 5,50 2 6 0,50 21 24 15,00 186,248 95 190 533 751 2042

191 66092 İBRAHİM DEMİR 12 12 20 7,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 17 28 10,00 171,340 96 191 538 762 2066

192 0 MUAMMER SOLMAZ 12 8 10 5,50 6 11 3,25 3 8 1,00 1 4 0,00 18 33 9,75 170,730 97 192 539 764 2068
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 193 545 778 2103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,5 7,5 27,66 10,6 5,4 9,25 18,1 4,6 16,92 6,5 5,3 5,11 64,7 22,9 58,94 316,190

Okul Ortalaması 29,2 7,5 27,36 10,5 5,2 9,21 19,0 5,0 17,76 7,5 6,0 5,95 66,2 23,7 60,28 320,710

KATILIMLAR

193 12366 BARAN KÜÇÜKOĞLU 12A 4 6 2,50 5 5 3,75 4 6 2,50 0 3 -0,75 13 20 8,00 165,805 91 193 543 770 2078
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TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

319,903 50,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12060
AHMET FUAT GEDİK 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 102 181 289 1055 % 50,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD  E BEDBCBDEcCDBcBACCBBDBDECEaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcdABdE dbDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A B BCeDaC   B C BaD  b   CbC  dB ab    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC Ea B  DEA BccE  b

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

186,248 97,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  89270
AHMET PERK 120 21 24 75 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 190 533 751 2042 % 97,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEebD cdcD  DBDb         DeAeacc cedeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BeaCC                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız edBc  E      c   ca 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 3 14

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

250,985 80,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12409
ARAS YÜCE 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 158 399 571 1684 % 80,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEcCD BEaba DBDbBCaDEBCDBDBACCBcCEDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız  Ecd ce eAb d  ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D b  cCC  aa                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız eCeAb  A    bEB ace 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

355,593 34,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  74908
AYBERK ŞAM 120 80 33 7 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 64 107 147 717 % 34,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcbCDeeECBdbBCBDEdeDBeBACCBaDBDECEDeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEDCAad dEbDddAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCbcBACABCD ECEBECCCEaEcDC aC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ad bbdeDEbEdCBA EBeC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

421,398 5,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12277
AYBÜKE DERMENCİOĞLU 120 97 13 10 93 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 20 23 121 % 5,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCeECBEeB BDcBCDBDBACCBaDBDECEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEc A  dEEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDb DCA CDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACD bCBDEeEACa  EBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

382,643 19,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  64464
AYLİN BORA 120 87 24 9 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 43 64 80 418 % 19,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCDCBEEDeDDBDDBeBDEdCDBDBACCBBCEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAe dECAcDdEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBbBCCdDCCAcBACABCDDEC BaC  C c D  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdBb DbACdDbbEBDCAbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

339,025 42,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  89958
AYŞE İREM BABACAN 120 73 26 21 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 82 145 219 892 % 42,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCBEba DDBcDBCBeEBCDBcBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACB dedcDdEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDBCC DCCecBdCABdc ECd  C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız a  AeDbACacEbE Dd DE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

273,135 70,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  77705
AYŞENAZ ÜNVER 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 139 315 473 1479 % 70,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCD BEEb DDacDcC DEcCDBcBACCBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDd CdDCCAE  C B    C   C  C   D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D abC aA    eE D AeE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

258,240 76,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  79748
AYŞENUR DOĞRU 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 152 378 543 1614 % 76,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEeCDCBdED DDBDDeeBDdaCDBbcAaCdaCEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız  Eced d C  eCd ACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CeD  BDB C  dCb   b     E  BdC   c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D eb  bb dDEecdD   a

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

343,663 39,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
AYŞENUR SUNKUR 120 70 7 43 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 77 136 193 836 % 39,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız aCADEDCD aE BEDaCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız   BEc     EEDbC AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBCDDDCCAEBACAB  DEC B CCCd E       e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

357,393 33,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 77 17 26 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 61 101 139 694 % 33,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCBEEDCDDBDDBCaDE CDBDBACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEaA    d DDCEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACB B CEcCCbEBACABCeeEedB C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b  A   ACdDE EdDbA d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

315,493 52,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
BERKE GÜLS EVEN 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 108 196 308 1099 % 52,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAdEDCD eEE  DcBDbaCBDEBeDBDBACCBaCEDcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BED e CECA DadEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD eB BbC  C   B CABCc EC  EC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bd b e ACeD eE D c E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

406,050 10,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
BEYZA İŞBİLEN 120 92 12 16 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 22 32 37 213 % 10,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEaACB ECAb dEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBDBCCEDCCbcB CA CDeEC B C  CD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdBbCe AaBDEeE DCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

232,655 86,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  76876
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 167 446 639 1822 % 86,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CeeEDCa cEEb  DBbDBCBcdcCDBDBACCBBdE EAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdD  ad Cb  C  A   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız aDD  B  da  a   c  d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cdBAaccAeB  eEde  bd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

410,293 8,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  85352
BURAK KAPLANCAN 120 95 19 6 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 27 31 179 % 8,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDeDDBDDBCBDEBCDBcBACCBBCEDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCdCADDdEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDdCCEDCCdEBACAaCbDEC BECC  Db D  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCebCebACBDEeEdDeADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

263,960 73,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12389
CEREN YETİM 120 49 30 41 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 143 347 510 1552 % 73,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız dCAcEDCa  c aEDBCBDEBCDBDaACCBBDdcECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız e  daC e EE b   AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız bbeDBC         CAB      BbCae           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bdbbDae  bEe B eEBDa

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

408,363 9,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12184
CEYLİN KAHRAMAN 120 94 18 8 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 20 30 35 196 % 9,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAcEDCDCDECBEDBCBDEBCDBcBACCBaDBDECEDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEDCAe EEEbDddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AbBDBCDDDCCAEBACABCDDEC  ECCCEDEBD be   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCeEbdBDEeEACBAeE DC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

222,883 89,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  59936
CEYLİN NİSA  ŞİMŞEK 120 32 19 69 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 176 468 663 1872 % 89,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaAeEDCD eE BEDeCBccBb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız    cD  B  dEb ddeACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız c BDBCDD  C E         a BdC  E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC  D a   c         

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 0 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

405,508 10,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12020
DİLA NUR CAN 120 94 22 4 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 23 33 38 216 % 10,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBEDBeBedBCDBcBACCaBDBDEddDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEaCABC EE adbAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDaCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCA C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCeabdBDbeEACBcDEeDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

280,535 67,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
DOĞA ÖZ 120 51 17 52 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 134 288 441 1411 % 67,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCDCB  a aa  eBC DEBaDB BACCB CcDdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B ceC    AD C EACa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  aDBCC   CAc  C B    a B C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D  A   d    DEeD  eE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

349,015 37,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  6080
DOLUNAY AÇIKTEPE 120 73 12 35 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 71 122 171 781 % 37,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDC eDECBEeBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A BEcCABdbEEbDC AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCAcB                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC bDde  DE  d DEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

429,860 3,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12004
ELİF ECE ŞEN 120 100 13 7 96 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 15 17 84 % 3,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCDCeECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız d BEcdABCEEEDDCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCC EBACABCDDECEBbCaCEaEBD   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCaEbCBDEeEACBADEBDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

250,790 80,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
ELİF SU GÜRBÜZ 120 39 7 74 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 159 400 572 1685 % 80,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCD BEda  DBD BCBDEBCDBbeACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız   D       DDC  ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız d D                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

335,485 44,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
ELİF SUDE ÇELİK 120 71 22 27 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 86 150 230 929 % 44,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEED DDBD BCBDbBCDBDBACCBBCEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEaAe a  AbDCEcACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DAeBDBCC  dCAccbCbBC ad    C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdebe EACBDEeEB  A b

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

440,430 1,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
ELİFNUR BATTAL 120 104 15 1 100 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 9 10 38 % 1,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBEDBCBDEdCDBDaACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AbBEcCABCdEEDDaCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCeEBACABCDDECEBECaCEDEBDCbbC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDbDdeDEDEACBADEeDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

267,198 72,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
EMİNE EKİNCİ 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 141 331 492 1523 % 72,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCaeeECBEbBCBeEdeDBDcACCdBcBDECE AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBc Cbdb b aDdaAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    D C D a       B  cE  B CCC         b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız    Eed   bEA  AebBca

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

350,193 36,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  66460
EMİR NİŞLİ 120 77 27 16 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 69 120 167 768 % 36,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDCeEEDCDDBcDBeBDEBCDdceACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACc  CAbDCEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBDdCCEDCCbcBACABCDa C BEC    a D c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bedbCadAa  beE De  E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

408,415 9,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  63496
EMİR TÜRKMEN 120 95 22 3 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(195.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 19 29 34 195 % 9,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDdBEEDCDDBDDBbBDEBbDdDBACCeBdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCECAbDdEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECdBECC CDaaDbA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBbCacACdDEeEaDeADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

319,705 50,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  68944
EMREHAN KORUK 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 104 183 292 1059 % 50,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDC  eEE   DBDDBCBbbBCDBDBACCBedEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCECAbDdE AdB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD bBDBCCdDdCAcBACeBCe EC BECa  e    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  b bC bd   EcE e cbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

410,075 8,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  6810
ENES SARGIN 120 96 24 0 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 18 28 32 181 % 8,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dbBEDCDCeEEDCDcBDDBCBDEBCDBDBACCBaCcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdeBCdCADDdEEACaCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAcBACABCDDECEBECCbCDEBcaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCBbCeEACBDbeEBDCcDE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

358,440 32,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12091
ERAY ÇETİNDERE 120 79 24 17 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 60 98 134 681 % 32,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCBEEa  DBDDBCBDEdCeBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEadCBeEdeDDCEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAaBDBCCEaCCA BdCAB DDaC BdC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DbBAC bACB becdDecbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

235,145 85,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  136
ERDEM EGE ÖZÇELTİK 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 166 440 629 1802 % 85,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCD   bb  D  DBC cEcb BceACCBBCEDEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEccecddCAbbddbACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D   D  C           C a   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız b ab   A    ec      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

325,458 48,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12147
ESLEM ATAMAN 120 68 25 27 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 96 169 268 1015 % 48,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCD  d  deBCBbEBCDBDBACCBaDBcECEDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız e BE  A   d DDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCbD dCAEBACABCD EC BdCCC  E D e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDab eD eEA ecDc De

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

257,303 77,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12396
EYLÜL ŞENTÜRK 120 50 43 27 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 153 380 545 1621 % 77,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CcdEDCabcEEb DDBDeeCaDEBdDBDBACCBcCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdDeCaeddAcadEdACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 12 8 7,00 % 23

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CcDAaBaBCbbeaCba  bb  DD   Bb        a e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız    c  b aaaa E e  DE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

275,575 69,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12017
EZGİ GÜLTEKİN 120 54 35 31 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 136 304 460 1460 % 69,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız adBEDCD BcED  cBDDBeBcEaCD DBACCBc EDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAaeC eAbDaEE      B ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBcBaeEDCCb c a            e D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBACbEddeeEeEcadA  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

319,063 50,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  16566
FATMA KARABATAK 120 62 8 50 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 105 185 295 1067 % 50,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDC CeE   DDBD BCBDEBCDB BACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BED     CAbDbEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDa CdDCC cB C  d Db    C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D      A     E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

357,278 33,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  28176
FERHAT DOĞU HÜR 120 79 26 15 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 62 103 141 697 % 33,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDCBEEa DDBDeBCBbEeCDBDeACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEccCe ECADDdEEACBCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDebCdDCC EBACABCDccCcBaC   DEBD  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCebC bAe   eEBD c E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

223,865 88,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12407
FEVZİ ŞENOCAK 120 39 44 37 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 175 465 660 1866 % 88,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAcEbCb aa BdcBCBeEdCDBaBAaCBBDBaEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCB cCAd dadbDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  dBc Ccbaa    e e        ECad       b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bdcabac  eEA a eb   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

235,360 85,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12397
FURKAN ÇELİK 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 165 439 627 1798 % 85,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCb  d BdDBCaDEBbadaeAeCBBcBDECEadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eeBc C aeEa bDeCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız eaBDdC D a    A             C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bd dc   c EA    d e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

240,570 83,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12076
GÜL SENA SAKÇAK 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 164 431 611 1763 % 83,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADE CD  E BEbBCBabcaDBaeACCBaDaDdCEbAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEa Adbca              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDaCDD  C c   d  e     dC C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCcEbda   Eb BcD    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

317,735 51,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
GÜLSÜM KİTAPÇIOĞLU 120 65 22 33 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 107 189 300 1077 % 51,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDb EaBEDBCBDbdaDBcBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEadABdEEEcDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBCDD aCAEB C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC bbdd EbcA dA EcDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

344,905 39,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  34008
HAMZA MERT DOĞRU 120 74 22 24 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 76 133 188 827 % 39,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCDbBEdDCeDBDbBeBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE d   cC DDCEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBaC DdCecBACABCD  a  bCC   a   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bddbCDEA aD  E De  E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

393,010 15,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12047
HASAN KAAN SUZAK 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 30 44 55 316 % 15,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEEDCDDBDDBCBeEBbDBDeACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEaeCBdEdADDddaACadA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAcBACABCDDEaEBECC CDdBDabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBbC  Aa Dd E D A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

221,280 89,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  2067
HASAN TURSUN 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 177 474 670 1885 % 89,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız aCADE bba ECeE BC DEe e DecCCaBDBDECd Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBCbD a b    A         CaC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ae a     bEA    d   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

362,900 29,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  79264
HATİCE ATASOY 120 79 18 23 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 57 90 124 629 % 29,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD DE BEeBCBDEBCDBceACCBeDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEaCAB Eb DDCdAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDcCDDDCCAEBACABC  EC  ECCC    D b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC  DdeabeEA  AeE De

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

378,213 21,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  74152
HATİCENAZ KONUKSEVER 120 85 22 13 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 45 66 87 456 % 21,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDeDECeEbBCBDEdCDBeBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız d BEcCABdEEEDDe AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  CBDdCDeDCCAc  CABCDcEC dEC e DE D eeC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACDbDa DdeEACBADEeDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

171,340 98,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  66092
İBRAHİM DEMİR 120 17 28 75 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 191 538 762 2066 % 98,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız abccEbba  a eEbaCcDcdacBbeACCBBDdbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız     ad a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    b C D    cB                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  d  B   E    b    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

254,103 78,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  2388
İBRAHİM EDHEM GÖRAL 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 155 386 554 1647 % 78,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCa BdEb  DeDbdCacEeCDdDeACCBBdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceCcbEaAbDddEACBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DAaBDBaC  aCb     a         C       c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız e eb   A c  eE De ca

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

421,505 5,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
İDİL ONAT 120 99 20 1 94 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 19 22 120 % 5,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEEDbDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCECADDdEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 6 0 22,50 % 75

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAbBDBCCdDCCAEBACABCcDbaEBdCa CaaBDbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBbCebAdBDbeEBDCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

392,028 15,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  83750
İHSAN ÇETİN 120 90 24 6 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 47 58 323 % 15,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCDeeECBEDBCBDbBCDBcBAaCBcDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCABadEEDbCdAACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDdCDDDCCAEBACABCDDECcBECCCEDbBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCeEbbBDEeEACaADEB e

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

223,935 88,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  71010
İLDEM TANIŞ 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 174 464 659 1865 % 88,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BbAecbCD  d BEbBe eEcCDBDdAbCeBDdaEddD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ce  DCddbEEbeDe AACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DBC DDd   a Cb           e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız     b B   cAeecDbeeC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

318,928 50,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  55514
İNCİ UÇKUN 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 106 186 296 1068 % 50,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEcb  DBDDBCBDEBCDBDBACCBdCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCB ad bDdEEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C Dd BDaCC  aCecBA  BC ac  BEC        c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cdeACaEd BbaeE De eE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

265,258 73,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  88606
İREM AKAR 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 142 341 503 1542 % 73,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCb BE Da DBDeBCBcEBCDBaeACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDACd  aAbDdEcACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D    a ec                 d        a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DC be  db   eE D  cd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

373,975 23,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  68870
İREM TURAN 120 81 12 27 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 46 68 93 500 % 23,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEdD aDBDeBCBDdBCDBbeACCBBCEDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDA B ECADDdEaACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 28 0 12 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAE AC BC DECEBEC    E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız     CebAC  EeE D   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

334,620 44,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  80346
IŞIL TEKGÜNDÜZ 120 68 11 41 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 87 152 235 939 % 44,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCBEED DDBcDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDdC     b CEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDBaC DCCA B   B        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBbCebdba   E     E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

228,848 87,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  94348
İSMAİL DEMİRTAŞ 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 171 456 651 1840 % 87,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dAB DCD  E     BDDBeBeEB D aeAeCBBCc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bd Ab  ECcbDdd ACd c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  B cae     E  C        BEC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız c eb ebc    bE e   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

214,865 91,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  65862
İZGİ ADA BOZDAĞ 120 35 41 44 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 178 484 688 1919 % 91,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdcDEDCDaadCBdeBC DccCDacBAbCaeD cEC  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız bCB c A d      aAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız d BedC D a     d a  b  E   Cd   e ab   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bd bD a  eEd c bE Dd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

331,580 45,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  85096
KAAN KARAKUZU 120 70 24 26 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 91 159 246 966 % 45,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABcDCDCedEbaaDBDeBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAeB d AbDdEEACd A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCC  aC cBbCe CbDEC BEC   D    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DC bC bdC    E D   a

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

361,365 30,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  37554
KERİME KAHRAMAN 120 76 7 37 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 58 92 127 646 % 30,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A         EdbDa AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BD CDDDCCA  ACAB   b  B CCCE E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bbD D  D  EAC   EBDa

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

292,910 62,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  71968
LARA ÇETİN 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 128 262 401 1312 % 62,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCa DECBdDBbBDE CDBceACCBeDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A B c A   E DDd eACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBD CDD dC c  Ce         CaC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  bD     E     E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

231,293 86,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12392
MEHMET ALBAYRAK 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 168 448 641 1826 % 86,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız aCAccbCb  E e eBbBDEBCeBDBACCBBD  ECED A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  CBcce c  E  Dd AA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     BC                     aC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   c     E   c     

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

369,315 26,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12019
MEHMET KAAN CURA 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 49 76 105 555 % 26,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABccCDCBE DCDDBDbBeBDEdCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAC  dCccDCEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDeAeBceCCdDCCAEBACABCDcEC BECCedDa D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DeBbCebACBD eE DeA E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

368,633 26,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
MEHMET POYRAZ HAN 120 80 15 25 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 52 81 110 567 % 26,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDeDECBEDBCBDEBCDBDBAC    BaEC DdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACB DeAe d  DD  AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCbEBACABCDeEa BdCbCE b D A C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC  DCBDE EAC   E Da

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

242,643 82,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  81670
MELİH EREN KURŞUN 120 44 40 36 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1743.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 161 420 599 1743 % 82,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEaCb  E BdbedBadcdDBDeACCaBDBDcdcDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A Bdce c EE DDdaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BbdC ecCCe Bd eBb     BdCCC D    c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bbe c e   EAd c     

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

286,413 64,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  79116
MELİSA OLGÜNER 120 54 20 46 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 132 277 424 1363 % 64,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDd eEDBeBcbcdDBDeACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız   BdcCA  EEd DdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBD C DDbCAE   A       B  dC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  ccC    Ed        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

390,875 16,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12179
MERİÇ ATALAY 120 89 21 10 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 35 50 62 341 % 16,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCDCeEEDCDDBDcBCBDEBCDBeBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceeBC CAbDCEdAC  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAbBDBaCEDCCAcBACABC ccC BECC  DEaD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCBbCDbACBDEcEBDeAaE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

387,940 17,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12383
MERT AKALIN 120 87 17 16 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 38 56 68 365 % 17,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABEDCDC EEDC DBDDBeBDd CDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE c BC  AbDdEEACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCdDCCAcBACABCDbEeEBdCC CD  DbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DC bCDb C DEeE DacDE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

327,920 47,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  64382
MERYEM GÜLCAN 120 68 20 32 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 93 165 259 991 % 47,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDCbDaDDBeBDEBCDBDeACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEad B   ADDdEdACedA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBaBCCE CCbE       DEC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cCebC bA    ecBDe DE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

253,813 78,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  4488
MİHRİBAN ALKAN 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 156 387 556 1653 % 78,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABEeCDCBEcDdDDBDDBeBcEcCDBDeACCB CEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEade d  Abbd  ACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C        a  C           b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız Da b e A    eE Dd b 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

310,248 54,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  81228
MİRZA EKİM 120 64 29 27 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 117 209 328 1148 % 54,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCdDEDCb  b eE eCBDcBeDBcBACCeBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEaa dda     deACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCAEBACABCD  C BdCCCd  B Cc b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC bcCa dbEA  b a   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

170,730 98,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
MUAMMER SOLMAZ 120 18 33 69 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 192 539 764 2068 % 98,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAeEaba  d ddaBCBcEe                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız bCcdaC a EcdbbC eACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AdBcaae a Cb                d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b    Cc   c        d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 1 14

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

259,678 76,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  63152
MUHAMMED ENES BAKICI 120 50 43 27 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 149 368 532 1599 % 76,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 21 6 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  AacDbaeBdcadbcBaeaeceEBaeBaBA    CE dAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACc E cce  EACB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD  BDcCC DCCAcBAeABC ebe BECd   E D A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DddAe bAa c cE De cE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

322,375 49,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  60902
MUHAMMED POLAT 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 101 177 279 1036 % 49,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDbDC  dD  cBDDeCBDbdCDBDBACCBeCEDcAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız cdce   daAeDdEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDBaCdDCCAEBACABCD cC  dC    b D  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D   C  ACB c c  eADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

302,460 58,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  16003
NEHİRZEYREK 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 124 231 362 1223 % 58,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABcDCD BdED  DBDDBCBDEBCDBDBACCBBdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BcccCB EdADDCEEACa e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBD dC D C Ec   B        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D eb   c     E e   d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

254,540 78,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  97558
NİMET AKAY 120 46 31 43 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 154 385 553 1645 % 78,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CcdEDCDCBE D  DBDbBCBeEc DdaeAbCdBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcd B  dbDebE ACB d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C a  BDBCC           ab     aCe   bB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız Daedb  b B  bE De a 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

336,148 43,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  81454
NİMET ÇADIRKAYA 120 72 26 22 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 84 147 227 921 % 43,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bABcDCD BEEaCDDBDDBCBbcBCDBDBACCBadEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcA  dECADDdEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD eBDBaC DCCAcB C a Da ecB CC   Ecc ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D eb DbACeD  E D  bE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

345,258 39,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
ONUR AVA 120 77 35 8 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 75 131 185 822 % 39,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABcDCDCdEEDCDDBDDdCaeccaDdcdACCBdCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCBCECAbDdEEAdBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBbC DCCbEBdCABCDbcC BECCD  EaD Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DeBbCeddb DEeE De bE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

263,415 74,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  24228
ONUR TUNÇ 120 52 43 25 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 144 349 512 1559 % 74,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDeBE DdDDBbDeCBcbcCDBbBAaCBBCEDccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDeed  dAbDdd ACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BbaCC DdCeaBd AB cDc  B C  a a c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız Dded e c c  ecBeb ed

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

261,760 75,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12046
ORÇUN TOMBAK 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 145 358 522 1581 % 75,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCD edED acBcDBeBeEaCDBaBACCeBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B  ee   C bedaEACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDd BDB C  aCbE AC   e     dC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız a cbC  bac   E     d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

319,710 50,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12053
POYRAZ FAZLILAR 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 103 182 291 1058 % 50,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCD BEEDb DBDDeCBeEcCDBDBACCBcCcDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEacC CbCAbDdE ACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDda DBbC  CC cBA ABCDD   BEC     eD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız ebcbCe A    eEBDeceE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

192,168 96,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12328
RABİA SILA AYRILMAZ 120 25 31 64 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 189 529 744 2026 % 96,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADbDCb  c BccdCBeEceDdDeACCBcDecEdd AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız Ae      e cbcDd AbCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız      C              a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız be cab        A     

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

334,388 44,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12070
RANA ŞANLI 120 72 29 19 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(942.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 88 154 237 942 % 44,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dAeEDCDCB EDdecBDDaeBDcBCDB BACCBBCEDdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceeB EdAbDeEdACBCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDdaC DdCAEBdCcBCD cC BcCC   b D A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bbBAC bAC DEeE     E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

231,065 86,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12048
RIFAT YILDIZ 120 37 26 57 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 169 449 642 1828 % 86,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCD edE  acBcDBeBeEaC BaBACCeBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B Dee   C beda Adad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD      C      B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız a cbC  bac   E     d

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

368,938 26,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  70378
RÜMEYSA MARAŞLI 120 83 27 10 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 50 77 106 559 % 26,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCbDEDCDCDECBdeBCBDcBCDBcaACCBBDeDECEDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEaCdB  EdcDdaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDdCAEBACABCDaEC BECCCEcc D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCeEDddDEeEAeBAbEcDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

324,180 48,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  84728
SAİME ÇAT 120 67 22 31 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 99 174 276 1026 % 48,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCD eECacDBCacEBeDBDeACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A  d  b bEEbD CaAAad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDdCDDDCC EBAC  CDDEC   C CE E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ad bD e b EA aA EcD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

359,530 31,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12095
SEBAHATTİN ALP ŞAHİN 120 79 24 17 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 59 96 131 666 % 31,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABd CDCeEEaCD BDDB BDEdCD beACCBBCEDEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCcd CAbedcaACB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAcBACABCDcECEB C bC E D A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBbCDbAC DE E D c E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

368,335 27,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12011
SELEMENUR ADIYAMAN 120 80 15 25 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 53 82 112 572 % 27,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEED DDBDDBeBDEBCDdDeACCB CEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcA BC CADD EEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CaDACBDdCCEaCC c ACdBCDDEC B C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DC bd  ACaDEeEcD A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

310,608 54,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  62972
SUDE DEMİRHAN 120 61 16 43 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 116 208 327 1145 % 54,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız  CADEDCbC EC EeBCBDbBCDBDcACCBBDdDEdEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A            D CAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAE  CABC  b  B CeC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız  a  bdd EeEAa   EB  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

392,573 15,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
TOPRAK GÜCÜKOĞLU 120 87 10 23 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 46 57 321 % 15,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD  ECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECaDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBE  ABC EEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDaCAEBACdBCDDE  BECCCEaEBD   Ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC  cCe   cAa   E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

379,998 21,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  79486
TUĞBERK ÖZBEK 120 86 24 10 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 44 65 83 442 % 21,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEeCDCBEEDCeDBDDBeBeEdCDdDeACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bd dCB d  bDdddACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CaDACBDBCCEDCCbEBACABC DECEBECC  D aaCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBbCebACBDEeE DCdeE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

343,625 39,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  80282
TUNAHAN YAVAŞ 120 73 20 27 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 78 137 194 837 % 39,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız aCADcDCDC E BEDBCBDEBCDBDaACCBcDBaECEDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A BEc AB  EEbDd bACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDaCDDDdC EcAC BCeDEC BECdC D  D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC beCe  bEd  A E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

273,593 70,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  73584
ZAFER KARAAĞAÇ 120 49 17 54 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 138 313 470 1475 % 70,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAcEDC   c eEeBCBDEBCDebBACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc A  EEEbDC AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B aC D bC               C C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bec  a         aE   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

200,340 94,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  76760
ZEKİ BATIN KAYA 120 23 13 84 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 186 515 729 1993 % 94,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeAD         b B     CD        D    EDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız Aba c A bE  b edAAa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B B     C cB   B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b        eEA        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

281,273 66,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
ZEYNEP CEREN ÖZKUL 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 133 287 440 1407 % 66,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCD BEEbaaDBDDBCBDEBCeBDBcCCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B cA   E           A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 14 6 6,50 % 22

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CeDbdaDabCdDaCda   e Cc b bBEC e D BD  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız              E    D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

253,073 79,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  81988
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 157 393 562 1667 % 79,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaAacDC   ECBEceeBeEcCDBDBACCBBDaDEaEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  Ce c bc  EEDDdddACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A   aCDD    c        a   bCCC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bdeabCB   EA   ea   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

414,048 7,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12024
ZEYNEP POLAT 120 95 14 11 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 24 28 150 % 7,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCcECBEDBeBDEdCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcCAB EEEbDd AAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCDDEC BECCCEDEcD   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACDbDd DEcEAae DE DC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

324,688 48,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  80350
ZEYNEP ŞE N 120 69 30 21 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 98 173 273 1022 % 48,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 97 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAccDCD  E d  BCBDEdCDBeBACCBBDBDEddDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBcDCc Cddcca dAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDbDdCAce C aC  Eb BECCC c  D c C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bb  eCeDbeEACBcDEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

423,160 5,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
ADEM ŞİRİNBİLEK 120 99 19 2 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 18 21 115 % 5,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCbbDECedDBeBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEDCABddEdbDeCAAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACdBCDDECdBECCCEDEBc AbbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACDcDCBDEDEACBADEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

391,685 15,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  88238
AHMED FURKAN KAFADAR 120 89 20 11 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 33 48 59 329 % 15,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCbDEDCDdDECBEDeCBDEdaDdDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEDCABdEEEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 31 2 7 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCD ECEBdCCCE b D A C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDacCee cEAaB aE De

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

327,340 47,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  76984
AHMET ANGİ 120 69 26 25 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 94 166 262 997 % 47,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCbC E BEbBCBbEcCDBDBACCBaDccEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AC  eCAebE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDbCAcBACABCDcc  BECCC D  D Ac e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bde bCBDbeEdC AbEcD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

261,488 75,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12036
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 48 31 41 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 147 360 524 1583 % 75,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız B A E C   b BE B   EBC daeAeCaabBDECaDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBdcCAe Ec bDd AA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBCDDDd bcB CdcC     BdCaC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Aba eae abEd BAeE   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

200,073 94,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12378
ALPER ERTÜRK 120 27 29 64 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 187 516 730 1995 % 94,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAaEDaa Bdda  DBcbe ac c DBbaACC BCE  Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BcD  ceddAc ec ACB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız a DAd Da C                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız   ab         E      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

311,405 54,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  2013
ALPER KEREM YALÇIN 120 65 31 24 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 114 204 323 1140 % 54,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDbDCaECeE BCBDEBCcBDBAeCBBDBcECEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCd  dEEDDd AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 9 8 10,75 % 36

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBC DDdCAccdCcB   d  cdCCe  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDbDdB EeEAC deadD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

366,055 28,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  26724
ALPER ÖZDEMIR 120 83 30 7 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 55 84 115 599 % 28,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDdDECBEeBCBcEBCDBDBACCBaDcDEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEDCAebEEEccddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDbCAcBACABCDccb BECCCED  D Acbe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bdeEbCBDbeEdC AbEcD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

382,943 19,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12083
ARDA AŞICI 120 86 21 13 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 42 63 79 415 % 19,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDeDCedEDe DBDDBCBbbdCDBDBACCaBdEDEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDACcCECADDCEEACdaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCC DCCAEBACABCDccCEBdCCDC   D A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBbCD AC DEeE D   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

372,758 24,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  799
ARDA BULDU 120 82 18 20 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 47 69 94 515 % 24,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCbCDEC  eBbBDbdCDBDBACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcdA d EEDDe eACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAE ACABC  cC B CCC    D  D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACDEbCBDEeEbCa eEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

397,183 13,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  90796
ARDA ÇOLAK 120 89 12 19 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 39 49 282 % 13,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDC CDECBEDBeBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBE CA bEEEbDC AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 0 4 26,00 % 87

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDD CCAEBACABCD  C BECCCE     c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız beeaDeBDbDEACBA E Da

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

242,640 82,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12363
ARDA EFE ARIKAN 120 44 41 35 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 162 421 600 1744 % 82,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaA EbCb  d BE    e   D D AeC  D    ED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBdcdceddEEbDddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 13 3 10,75 % 36

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız decbBCDDDdCeaBAeeBCe c bBdCCC aaB b    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDb  c EeEe  AeE Da

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

348,303 37,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12021
ARDA EREN YAVUZ 120 76 27 17 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 72 124 175 791 % 37,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCDdddEb aDBDDeCBDEBCeBcBACCaaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceCBdECADeCEEACaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D eB BCC  CCAEaACABC  bC B CCD      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DeBbeeEACaDEeEBDeADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

291,990 62,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  84046
ARDA ERGİN 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 129 265 406 1322 % 62,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAcEDCDdDb BdDBeBDEBCDBaeACCBBaBaEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc Ac Ea bDdaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  aB BC DDdCbc  C BC     B CaC       e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b c D B   Ed   D  D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

368,705 26,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  74828
ARDA ETYEMEZ 120 82 23 15 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 51 80 109 564 % 26,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCDbDECddDBCBDEBCDBDBACCecDBDcdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCdBdEddbDCdAACc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AdBDBCDDDCCbEBACABCD EC BECCCEa  DbA C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACe D Ba  EAC c E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

201,258 94,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12353
ARDA TUNA 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 184 511 725 1987 % 94,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEbCD  c adDeedcaaaDBDeAeCBaDBbE dcAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  CB    c  bdb d e C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız     Ba D a   B    C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b         Ec        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

333,793 45,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12385
ASLI ELİF TÜZ 120 71 25 24 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 89 157 241 947 % 45,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCbdDECBE BaBDEBCDBDBACCaBeBDEadDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBE C cb EEDbd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDD CCbcB CAB   dC B CCC D    A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bee D a deEACaAeEdDa

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

245,633 81,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  92002
AYBARS KOCAKURT 120 43 31 46 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 160 411 586 1716 % 81,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABcDCD ebcb  DeDDaeBDEdCDBDeACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDbea   b adE ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız a D  dDcCC  d  cBbdA   a   e       B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DeaAe  A    ec      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

312,740 53,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12375
AYŞE N ZAR DÜKAR 120 65 28 27 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 112 201 320 1130 % 53,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDCDDBDbBCBDEBCDBaeACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDA  dECAbcdE ACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 11 8 8,25 % 28

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD bBeBdbd aCb  ACA C cb  ccC  d   c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdcbCe A B beE    e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

467,283 0,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12074
AYŞEGÜL ÇİÇEK 120 110 4 6 109 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 5 % 0,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCAD DCDCDECBEDBCBD  CDBcBACCBBDBDECED A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEDCABCEEEDDCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCAbCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACeE CBDEeEACBADEBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

165,805 98,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12366
BARAN KÜÇÜKOĞLU 120 13 20 87 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 193 543 770 2078 % 98,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABE  Ddecba                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdDd  dcCAbD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C De   BaC  d c e b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  dcb                

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

227,788 87,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  84452
BARAN ÖZDEMİR 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 172 457 652 1845 % 87,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCa ecba  cBDDeCB c eecacACCB CEcEAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdcAec cCbbbe dACa e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D dBDBCC  a   c     b    B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız cCeAb  A a  eEBD    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

259,838 75,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12124
BATUHAN YILDIZ 120 49 37 34 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 148 367 531 1596 % 75,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaAeEDCab ECdEDBaBccdCedbeACCaaDBaEaEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBdDCdc E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  dBDBCaDDCC cB CeBCba   B CCC D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCedc eD eEdac  EcD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

295,603 61,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  47950
BELİNAY BARLIK 120 60 32 28 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 127 252 388 1287 % 61,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCa DEeBEDBCBDEcCDdeBAbCdBDaDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEcCAceEaEDDdeAACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız    DBC   a A     B   c  BECCC    c b   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCebDbc beEACdAad De

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

339,323 42,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12371
BERİL GÖKHAN 120 72 21 27 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 81 143 217 888 % 42,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız bABEDCD  EEDCDDBDeBCBDEBCDBDBACCdBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDAC  bdcbDdEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D dBDBCC aCCbcBACeBeDec  BEC     BD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız eC b  bd BD eE D   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

402,470 11,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12010
BERRA BAŞTÜRK 120 93 23 4 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 35 43 244 % 11,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCbbDcCeEeBeBDEcCDBDBACCBaDBcECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeeEcCA CEaEDDdCAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBaDDDCCAEBACABCD ECEB CCCEDbBDCA CDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDEedBDEDEACBADEeDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

395,325 14,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12018
BURAK KAYGISIZ 120 91 23 6 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 28 41 52 299 % 14,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEEDCDDBDeBCBDcdCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBadeADDdEEACBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCC aCCAEBACABCDeEb BECC C dBDabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DC bC bACeDEDEaDeAcE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

350,340 36,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  92094
ÇAĞAN AŞNAZ 120 77 27 16 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 68 119 166 767 % 36,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDaBEEb acBDDBbBDEBCDBDBACCBeCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcbCB EdAbDCEdACa d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA B BCC DCCAEB CABC D a BdC  CaEcDb c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBbbc ACBDbeEB  ADd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

366,848 28,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  11106
ÇAĞRI KAVÇAK 120 80 17 23 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 54 83 114 591 % 28,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCD eEEbCDDBDDBCBDEBCDBaBACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdC  c ADDCEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAeBDBCCEDCC  BACABC   a BaC   D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdBbC  ACdD eE DaAeE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

337,855 42,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  71624
CEREN ER 120 71 20 29 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 83 146 222 901 % 42,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABcDCD BcdD  DBDDBCBDbcCDBDBACCBBCEDEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBC eADDdaEACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAaBDBCCEDCCbEB                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBAC be dDEeEdDCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

291,548 63,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  80856
CEREN MALTA 120 58 30 32 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 130 266 407 1326 % 63,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeADcDCa DECBdbBCBcEcCbBDBAeCBaDBcECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAB cEcDDC AACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   a cCbDDdC d   A  b      Ca   E cac  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ba EeCB  eEAC A E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

396,713 13,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12381
CEYLİ NGÜRCAN 120 89 13 18 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 27 40 50 285 % 13,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBEDaCBDcBCDdDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAB EEEDDdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCcDcCCAEBAC      C BECCCE E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDbDCdDEeaACaA EBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

440,620 1,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12059
CEYLİN YÜCEL 120 103 11 6 100 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 8 35 % 1,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBEDBbBDEBCDBDBACCBB BDECEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A BEcCABCdEEDDCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEB CABCDeECEddCCCEDEBD AD bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDEb BDEDEbCBADEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

240,578 83,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
DOĞA  MAZİ 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 163 430 610 1762 % 83,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız ddADcDCDdDECBEDBaBedcCedDBACCBBD     b A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız deB  a          d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBDBCDDDCCeEa      D   B   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız becce acbeEdCBc   Dd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

477,675 0,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12002
EFE ÖZGÜVEN 120 114 6 0 112 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 2 % 0,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEdCDBDBACCBeCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCECAbDCEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDcCCEDCCAEBACABCDeECEBECCDCDEBDCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBACDEACBDEDEBDCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

394,863 14,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  1933
EGE ARIN GÜRLER 120 91 24 5 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 29 43 54 301 % 14,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEaCbCDECeEDBCBDEdCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcdda cEEcDCbAACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCC cB CABCDDECaBECCCEDb D ceCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACebDCBDEbEACeADEBDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

354,405 34,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12120
EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 120 78 25 17 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 65 110 152 730 % 34,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCDdDECBEDBeBDbBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız beBE  ABC EEDeCCbAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeB BCDDDCCAc ACAeC  Ea BECaC D     cCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDbe BDbeEAa AeEeDe

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

437,673 2,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12003
ELİF ÖZBEK 120 103 15 2 99 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 11 12 45 % 2,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDCDDBDDBeBDEBCDBDBACCBcCcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCEeADDdEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAcBACABCDDEC BdCCDC beDCee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdBbCDEACBDEDEBDaADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

311,033 54,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  74728
EMİRHAN YAŞAR 120 64 27 29 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 115 206 325 1143 % 54,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD ebCBEbaCBDEBCeBcBACCBBDBDECdDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcCAad a bDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBCDD CC EB CA C c  bBdCCC  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bdD e B   Ebaa  aeDd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

308,493 55,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  71488
ENES SELEK 120 66 39 15 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 118 216 336 1167 % 55,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdbcdDCDeDECBEDcCBDEeCDdcaACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCBEcCca EE bDeCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCDDDCCAEdbCAB DDEd BdCaCa   c     b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bb bcde deEA aAbEeeb

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

398,640 12,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  11033
EREN DAĞDELEN 120 91 20 9 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 38 47 269 % 12,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdAeEDCDeDdCeE BCBeEBCDBDBcCCaBDB ECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCABCEd  cdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBaDDDCCAEBACABCDeECEBECCCEebBD A C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız ACDcDCBDEeEAC AeEaDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

288,220 64,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
EREN VAROL 120 56 26 38 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 131 272 418 1352 % 64,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BeADEDCD  d  bDBCBcEBCDdDdACCdBDBDEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAcbEa b edAAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBC   CCbcB  AB    d B CaC  b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCD cde  eEA        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

350,060 36,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  56578
ESMA NAZ KURT 120 77 28 15 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(770.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 70 121 169 770 % 36,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEEDbDDBaeBbBcEBCDdDBACCeBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACcCECAbDdEdACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDbbBcBCCdDCC cB d BCaaEC c C    c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCebC bACBDEeEBDCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

303,910 57,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12318
F ZEHRA YILDIRIM 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 122 227 358 1215 % 57,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABceCD BE D cDBDeBCBDddbDBDeAeCcBCEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B   C   C   C  ACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACB B CE CCbE  C    DEC BcCCD  b D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız e  AC  b     EBD    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

201,260 94,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12380
FATİH ERGÜL 120 24 16 80 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 183 510 724 1986 % 94,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAdcDCD  acD  DBDeBC a cd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız ed e c  C bDbE ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D   DB C  a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  C b                

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 1 14

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

388,395 17,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12367
FATMA IŞIK 120 86 12 22 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 37 55 67 361 % 17,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDC EEDCDDeDDB BDEeCDBDBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACB ECADDCEEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAaBDdCC DCCAE AC BC DEC B C   c  D  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCcbb bdCB E EBD A E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

314,535 52,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  88848
FERHAT AŞKIN 120 65 27 28 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 109 198 314 1108 % 52,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCbC E BEbBCBbEcCDBDBACCBaDccEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eeBEDC c EE   daAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBCbD bCAcBAeABC cc  BdCC  D  D    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bdD  CBD eEd  AbEcD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

258,763 76,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12044
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 150 371 536 1605 % 76,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCa edEDeDcBDDeeBDaeCeBDeACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdDeC  E  bcdaEACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDBCC                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

313,730 53,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12368
GÜL SEMA BİREKOL 120 61 12 47 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 111 200 317 1120 % 53,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDC E DbDDBDDBeBcEBbDBacACCBaaEDEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B   C   CADDd EACB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CaDA B BCCE CCAEB C BC  dC B C      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız     C          D    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

333,753 45,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  76594
HALE UZUNKAŞ 120 68 14 38 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 90 158 242 948 % 45,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız  ABEDC  Bdca  DBD BCBb eCDBDBACCB CEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BE d     ADDC EACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CbeACBDBCC DCCAE ACABC a        C   D A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCB CD AaBDbecB    E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

200,423 94,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12360
HALİL TAŞCI 120 27 29 64 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 185 514 728 1992 % 94,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aA EDCD e bb   BDeB   a     eACC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdDcCd dab  d  ACBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DA  caaC     aB de       BdC     Be   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  dab  a      E    cc

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 1 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

273,788 70,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  904
HATİCE BETÜL DEMİRCİ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 137 312 469 1473 % 70,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEbC dDECBcDcC DEBCDBDBACCBdDBcddEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eC dD     EEccd AA a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B BCbDDa AEB            C C    D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız    acC   eEb B  E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

470,790 0,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  66022
HÜSNİYE KARAGÖZ 120 112 7 1 110 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 3 % 0,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECeEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcCABCEEEDDaCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCAbCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC EDdBDEDEACBADEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

390,405 16,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12069
IRMAK ÖZEL 120 89 22 9 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 36 51 63 346 % 16,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDeBEEadeDBDbBCBDEBCDBDBACCBeCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBCECADDCEEACBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız aDDAeBDBCCdDdCAEBACABC DECa ECC  ec D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız eCBACebbC DbeEBDCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

356,553 33,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  45466
IŞIK DEFNE ERDEMGİL 120 78 23 19 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 63 105 144 706 % 33,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BacDEDCD a CBceBCBDbBCDBbBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız c BEcCAaC EEDDd AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAc ACABC eEC B CCCE ceD AD  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC  beeDEeEdaB  E  e

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

304,505 57,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  310
KADİR CAN ÇAM 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 121 226 355 1206 % 57,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdcDEDCbb deBdDcCBDEBCeBcBACCBcDBDEd DAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEc A   EEbDC AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBC D aCb B CAB  DE      C        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AaedbCecE EdeBc E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

313,995 53,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12276
KEVSER TEFÇİ 120 61 11 48 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 110 199 316 1118 % 53,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABEDCDCBdEb  DBDDBCBcE CDBDBACCB CEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEc b   CAD eEbAaB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDA BDB   D CbE  C     EC B C   D  D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız    b   A       D   E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

441,245 1,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12035
M ANIL İMİRHAN 120 104 14 2 100 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 7 34 % 1,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECeEbBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCABbdEEDcCCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAcBACbBCDDEaEBECCCEDEaDbADC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCD DCBDEeEACBAcEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

386,590 18,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  68682
MAHMUT KOÇ 120 87 19 14 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 40 58 70 380 % 18,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCbCebCdEbBCBDEBCDBDBACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEaCA  EEEbDCdAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCbcBACABC DEC BbCCC D  D   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC bbCeDbeEACBAbEBD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

323,650 49,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12055
MEHMET ÇELİK 120 71 39 10 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 100 175 277 1031 % 49,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCDecE BdDBCBDEdCDBcBACCacDBDEabDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eCaccCABddEEb d AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız bCBDBCDDDCCAEcbCA Cbaba BECCCEDEBeC  C a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bbebbCcc eEAaa eaBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

201,975 94,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12374
MEHMET CÜNEYİT 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 182 509 722 1983 % 94,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız dbcecDCD  E BbaBCa EcaDBaeA CBeD cE E AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A B  e B  ad  C     A E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   B                         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b  c     bc    e    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

340,685 41,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  78460
MELİH GEZER 120 73 23 24 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 80 142 214 877 % 41,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCDbDECBEeBCBDEaCDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eeBdcCABdEaEbDddAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  dBDBCDDDaCAEB  A C DE  BECaCd  BD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bC bb B  bEA   bE e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

329,425 46,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12061
MELİH TALHA YASAN 120 72 35 13 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 92 162 252 978 % 46,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDde CeEbBeBDEBCDBDaACCBecBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcCAabbaccad AACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDaCDDDCCAcBACABCDcEd BECCCEeE D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCcbDdBcbeEe Bc E De

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

347,598 38,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  94150
MERYEM YENAL 120 74 20 26 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 73 126 178 800 % 38,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAdEDCD BcbD aDBDbBCBDEBaDBbeACCBBdbDE*A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız B D     CAceCEEACd A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACB BbC DCC    CAB DbEC  ECC CDEBDCAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız D  AC bAC   eEBD cDE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

391,015 16,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  74068
METE ŞEN 120 89 20 11 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 34 49 61 337 % 16,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDCDECBdDBCBDEBCDBcBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcdABbEEaDDCdAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBaDDDCCAcBACABCDaEC BECCCEcEB b cC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCa bCeaEeEA c  E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

226,835 87,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  68574
METEHAN SÖYLER 120 37 33 50 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 173 459 654 1849 % 87,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CcBceCD Bccb   B   eB EdCDdDeAbCB dEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız Bdae c  d  DdEEAeceb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D bB   ddD CAc AC     E  Bb    ecd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  eac   A     E     E

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

302,040 58,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  78624
MUHAMMETCAN TELEK 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 125 232 363 1224 % 58,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABcDCD   cb abBcbBCBcEBCeBceACCBeeEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDAe aECAbcdE ACB A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCE CCbEBAC BCD    BdC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DeBbC  d    eE      

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

363,085 29,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  65026
MUSTAFA ENES DAĞ 120 81 26 13 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 56 89 123 628 % 29,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCaeDECBcDBeBDEBCDBcBACCBeDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız cCBEcecBbdbEDcdaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCDDEC B CCeE     b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCeaDedDcDEACacDE D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

371,078 25,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  68996
NAZMİ TEKBAŞ 120 82 20 18 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 48 73 100 533 % 25,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCDCDdC EDcCBDbdCDBceACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCA daEEbDCaAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDC AcB   BC DEbEBECCC   Bc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AbDbD BDbDEd BAbEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

435,800 2,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  57542
ÖMER ARDA BAYSAL 120 103 17 0 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 12 13 57 % 2,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcCAcddEEbDdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAEBACABCDDcCEBECCCEDEBDbADCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCeEDdBDEeEAeaAeEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

197,310 95,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  13537
ÖMER BURAK DUMAN 120 23 18 79 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 188 519 733 2001 % 95,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız cbb    D   b E B               DB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız  aBEcCA a    D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız bdBDBC cDC   B CeB Dec   EC C     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b a            ba   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

209,108 92,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
ONUR ÇİFTÇİ 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 180 494 701 1945 % 92,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDeD adEaCcc baeCBDEdbDBDcACbBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCdAecdAdBbEcdBcadDb

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

417,200 6,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  76334
PELİN ÖZTÜRK 120 97 18 5 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 15 21 24 136 % 6,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCDCBEEDCaDBDeBCBDEBCDBDBACCBBdEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEc C CE AbDdEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBaCEDCCAEBACABCDaECEBdCC C EBDCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bCBbCDbAaBDbecBDCAaE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

345,323 39,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  56328
RDA DEMİR 120 74 22 24 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 74 130 184 821 % 39,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCb  ECBE BCBcEBCDBDBACCBaDc EdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız eeBEDC c EE   daAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBCDDDaCAcBACABCDcc  B CCCE   D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AdeEbdBDbeEACB cEcD 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

352,340 35,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12012
SAİD KAYAOĞLU 120 79 33 8 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 66 114 158 749 % 35,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız aABccCDCBccDaaDBDDBeBDEBCDBaBACCBBCcDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceCedECADDdEaACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBbBaCEDdCbEBACABCDD    bCC CDb D A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCebCebcCcaEbEBDddbE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

213,298 91,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12388
SALİH EFE ALAN 120 34 40 46 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1932.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 179 488 694 1932 % 91,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 11 17 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdA Ea b  c dd    c c c   ACC  D DECcbAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEcbbd Ea   C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 10 10 7,50 % 25

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   eDBC DDdCA a aedde  b BbC C e BDbdb D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız baaabCe  aEb   cb D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 1 43

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

458,763 0,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12045
SEMİH BULUT 120 109 11 0 106 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 5 11 % 0,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCeEEDCDDBDDBCBDEBCDBbBACCBaCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcdCBaECADDdEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DdBACDEACBDEeEeDCcDE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

297,730 60,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  68296
SIDDIK SUNGURTEKİN 120 63 41 16 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 126 247 383 1270 % 60,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCaCDECBEaeeBDbcCDBDeACCBBcBcECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBEcCb  EdcDDdCAACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 9 4 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  eBDBCDDDCCecBdCbBd DdC e CCCd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız cecbbaccbeEdCBccdcDd

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

229,998 87,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  64554
SUDE DİNÇ 120 37 29 54 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 170 452 646 1834 % 87,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız deBceCD BEEa aceDDBa bEcaDB eACCBdCEcacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız   D ecb CA  C  ACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  B B C  a      d       BdC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız e ab   e    eE D A  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

261,688 75,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
TAHA DURMAZ 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 146 359 523 1582 % 75,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız ddAcEDCb cE eEDBeBDEBCDBDBACCBaDeDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız AeBdca B  EdDeadAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDBC DDd  c             d e     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bb    B   EA        

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

207,170 93,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12354
TUNA AKI 120 31 36 53 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 181 497 708 1956 % 93,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız edA Eaba  c ddDBe  EaCeBeBAeCBdD c  a AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız A BDdCDDDCCec         CbBdCaCd a Dab  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bec Dae  eEc  ebE   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

408,145 9,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12126
ULAŞ KUKUL 120 95 23 2 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 21 31 36 198 % 9,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BaADEDCaCDECdEcBeBDEdCDBDBACCBBDBbECEDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBEcCAadEEEDDedAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDDDCCAcBACABCDDbCEBECCCdDEBDCADCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC bDdBDEeEAaBAaEBDC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

325,335 48,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  57668
ÜLKÜ EDA ONAR 120 70 32 18 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 97 171 270 1017 % 48,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCDCBEbDCDDBDbBeBDEBCDBDeACCaBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEDcCB abAcDaEEACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 10 7 10,50 % 35

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDdeBDdCbdDbCecB     aaE  BECe  D    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdebCDbA d EeEBDaADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

312,135 53,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  71242
VESİLE DİZMAN 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 113 202 321 1132 % 53,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCDeDE eEDBCBDbBbDBDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız dCBE  A   a DDd dACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız  aBD CDD CCbE AC  C eEad  CCCd    b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız b   b  Db aACd  E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

306,473 56,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  76298
YAĞMUR DEMİR 120 63 29 28 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 119 221 345 1185 % 56,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız adBEDCDCBddDeDDBDeBCBDEBCDBDBACCBeCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEac a cdADDdEbACaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D  BDBCC  a bE  CABa e a BEC    b   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DbeAeDcAC a ec D    

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

258,448 76,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  36850
YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 151 375 540 1610 % 76,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız dABEDCD BEcD  aBDeBCBcEceDdDeACCBedEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEaeeB  abbedE ACB b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C DA BDBae  d      e       BE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız beBAd EA B  eE e  e 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

386,630 18,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12100
YAŞAR ERSİN 120 88 23 9 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 39 57 69 379 % 18,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDdBEcDCDDBDeBCBDbdCDBcBACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcAC dEdAbDdEEACBae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDcEC BEC     Bc be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DeBACDbACBDdeE DeAeE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

326,060 47,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  71156
YUSUF COŞKUN 120 70 31 19 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 95 168 267 1007 % 47,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD DECBEDBCBDEcCDBadACCBacBDEdEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız ACBEceAB  E bDCaAACa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 10 3 14,50 % 48

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDdCDDDbCcEadCA CbD b BdCbCdD  Dbb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız AC b e bbcEAedd EB  

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

351,250 35,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12056
YUSUF ÜŞENMEZ 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 67 115 161 756 % 35,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CAB DCD BEdD  DBDDBCBDbcCDBDBACCBBCEDEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACBC eADDd EACBdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAaBDBCCEDCCbEBAC  a bbb BdC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bdBAC be dDEeEdDCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

335,908 44,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  66546
ZEYNEP AKBAYRAM 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 85 148 228 926 % 44,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdA EDCb DEdBEDBeBDddCDBDaACCaaDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız bCBEcC ed EbDbC AACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız ACBDBCDD CC c  CeBC  ECEBEb CEa  D   C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCDb dBD eEACdAeE De

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

306,123 56,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  91438
ZEYNEP ÇALIŞKAN 120 64 34 22 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 120 222 347 1188 % 56,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEbCDcdD eeBDEBdDBaBACCBaCEDcAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcA BdcCAbbdEdACaae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDAdB BCCdDCCAa  CbB DD   B C    E cCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız bd bda b B   E DCceE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

462,525 0,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
ZEYNEP TOSUN 120 110 10 0 107 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 4 6 % 0,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 91 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDaACCBBCEDEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEceeBCdCADDCEEACBCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDbECEBECCbCDEBDCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBACeEACBDEDEBDCADE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

385,350 18,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12B  -  73692
ALİ OSMAN ÇOBAN 120 87 21 12 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 41 59 72 390 % 18,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız CABEeCaCBEED DDBDbBCBcEdCDBDBACCBBCEDEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BdccCBdEadDDdEEACBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız CDD CBDBdC DdCAEBACABC DEC BaC    EBD A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız DCBACD AaBDbeEBDCAcE

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ek Fiil 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

341,280 41,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12C  -  12341
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 75 31 14 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 79 141 211 869 % 41,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADEDCD  cCedDBCBDEBCDBDBACCBBcBbECEDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız cCBEcCABdcEEDDC AACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 8 4 16,00 % 53

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız bbBDBCeDDdCAaBdCABCD   aeECCC DcdDCbe D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız bCabaeBaabEAC c E   

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

278,828 67,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12F  -  0
SUDENUR DEMİRHAN 120 52 24 44 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 135 292 445 1425 % 67,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BCADcbCDeeECBEbBCBDEdeD   A   aD  dCEDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız d  E C          A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız AeBDBCD DCC   ACABCD  C      EaE c  aC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız Ad bbdeDEbEdCB  EBeC

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

303,500 57,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12H  -  48470
HATİCE NUR DEMİRTAŞ 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 123 228 359 1217 % 57,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEDCDCDECBEDBCBDEBCDBDBACCBBDBDECEDAA

Cevaplarınız BdADEDCDecECBE dCBcEdC BDBACCBBDBDECEDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBEDCABCEEEDDCCAACBAEEBA

Cevaplarınız A BE  A  d  bc   ACB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ACBDBCDDDCCAEBACABCDDECEBECCCEDEBDCADCDC

Cevaplarınız   BDBCDDD CbcBdCA    EC   CCC    c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACDEDCBDEDEACBADEBDC

Cevaplarınız     cCaa  E  e  E D 

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ek Fiil 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

271,278 70,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12Z  -  82294
ROJDA ABA 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 140 320 479 1491 % 70,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 193 545 778 2103

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CABEDCDCBEEDCDDBDDBCBDEBCDBDBACCBBCEDEAA

Cevaplarınız eABEDCD BdED  cBDDBCBbEBCDdeeACCBBCEDEAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BEDACBCECADDCEEACBCAEBAAE

Cevaplarınız BEcACa b AbDdEEACa A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDDACBDBCCEDCCAEBACABCDDECEBECCDCDEBDCAD

Cevaplarınız C D    aCC  C          b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCBACDEACBDEDEBDCADE

Cevaplarınız  beba Eb B  eEdD  ed

S D Y B%

Türkçe 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Soru İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ek Fiil 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme C

25

%12,95

6

%3,11

106

%54,92

41

%21,24

9

%4,66

6

%3,11
 

Doğru (%54,92)

Yanlış (%41,97)

Boş (%3,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Sözcükte Anlam A

175

%90,67

5

%2,59

8

%4,15

3

%1,55

2

%1,04
  

Doğru (%90,67)

Yanlış (%9,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

7

%3,63

171

%88,60

1

%0,52

9

%4,66

3

%1,55

2

%1,04
 

Doğru (%88,60)

Yanlış (%10,36)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E  

1

%0,52

32

%16,58

2

%1,04

153

%79,27

5

%2,59
 

Doğru (%79,27)

Yanlış (%18,13)

Boş (%2,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 İki Cümleyi Birleştirme D

1

%0,52
 

13

%6,74

157

%81,35

14

%7,25

8

%4,15
 

Doğru (%81,35)

Yanlış (%14,51)

Boş (%4,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%0,52

8

%4,15

178

%92,23
 

2

%1,04

4

%2,07
 

Doğru (%92,23)

Yanlış (%5,70)

Boş (%2,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

13

%6,74

10

%5,18
 

162

%83,94
 

8

%4,15
 

Doğru (%83,94)

Yanlış (%11,92)

Boş (%4,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Ses Bilgisi - Karma C

2

%1,04

3

%1,55

107

%55,44

5

%2,59

5

%2,59

71

%36,79
 

Doğru (%55,44)

Yanlış (%7,77)

Boş (%36,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

4

%2,07

119

%61,66

3

%1,55

10

%5,18

41

%21,24

16

%8,29
 

Doğru (%61,66)

Yanlış (%30,05)

Boş (%8,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Büyük Harflerin Yazılışı E

1

%0,52

4

%2,07

12

%6,22

37

%19,17

130

%67,36

9

%4,66
 

Doğru (%67,36)

Yanlış (%27,98)

Boş (%4,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Soru İşareti E

3

%1,55

12

%6,22

20

%10,36

19

%9,84

126

%65,28

13

%6,74
 

Doğru (%65,28)

Yanlış (%27,98)

Boş (%6,74)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Noktalama İşaretleri - Karma D

27

%13,99

40

%20,73
 

114

%59,07
 

12

%6,22
 

Doğru (%59,07)

Yanlış (%34,72)

Boş (%6,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

[1] CÜMLENİN ÖGELERİ [2] Tamlamalar -
Karma C

7

%3,63

11

%5,70

57

%29,53

13

%6,74

18

%9,33

87

%45,08
 

Doğru (%29,53)

Yanlış (%25,39)

Boş (%45,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10 [1] Fiilimsiler - Karma [2] Ek Fiil D

18

%9,33

2

%1,04

6

%3,11

86

%44,56

15

%7,77

66

%34,20
 

Doğru (%44,56)

Yanlış (%21,24)

Boş (%34,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-32 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

3

%1,55

2

%1,04

21

%10,88

157

%81,35

1

%0,52

9

%4,66
 

Doğru (%81,35)

Yanlış (%13,99)

Boş (%4,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Anlatım Teknikleri B

5

%2,59

157

%81,35

4

%2,07

5

%2,59

7

%3,63

15

%7,77
 

Doğru (%81,35)

Yanlış (%10,88)

Boş (%7,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Paragrafı İkiye Ayırma D

8

%4,15

7

%3,63

21

%10,88

143

%74,09
 

14

%7,25
 

Doğru (%74,09)

Yanlış (%18,65)

Boş (%7,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

4

%2,07

29

%15,03

5

%2,59

104

%53,89

31

%16,06

20

%10,36
 

Doğru (%53,89)

Yanlış (%35,75)

Boş (%10,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Paragrafın Yorumlanması B

8

%4,15

153

%79,27

5

%2,59

4

%2,07

18

%9,33

5

%2,59
 

Doğru (%79,27)

Yanlış (%18,13)

Boş (%2,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

4

%2,07

7

%3,63

127

%65,80

1

%0,52

42

%21,76

12

%6,22
 

Doğru (%65,80)

Yanlış (%27,98)

Boş (%6,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

9

%4,66

163

%84,46

2

%1,04

1

%0,52
 

18

%9,33
 

Doğru (%84,46)

Yanlış (%6,22)

Boş (%9,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

3

%1,55

10

%5,18

26

%13,47

125

%64,77

19

%9,84

10

%5,18
 

Doğru (%64,77)

Yanlış (%30,05)

Boş (%5,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E

3

%1,55

19

%9,84

13

%6,74

9

%4,66

139

%72,02

10

%5,18
 

Doğru (%72,02)

Yanlış (%22,80)

Boş (%5,18)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

7

%3,63

100

%51,81

32

%16,58

34

%17,62

8

%4,15

12

%6,22
 

Doğru (%51,81)

Yanlış (%41,97)

Boş (%6,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

11

%5,70

9

%4,66

148

%76,68

5

%2,59

9

%4,66

11

%5,70
 

Doğru (%76,68)

Yanlış (%17,62)

Boş (%5,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

1

%0,52

1

%0,52

3

%1,55

163

%84,46

14

%7,25

11

%5,70
 

Doğru (%84,46)

Yanlış (%9,84)

Boş (%5,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%0,52

154

%79,79

1

%0,52

21

%10,88

1

%0,52

15

%7,77
 

Doğru (%79,79)

Yanlış (%12,44)

Boş (%7,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

19

%9,84

12

%6,22

27

%13,99

115

%59,59

7

%3,63

13

%6,74
 

Doğru (%59,59)

Yanlış (%33,68)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

9

%4,66

120

%62,18

6

%3,11

4

%2,07

45

%23,32

9

%4,66
 

Doğru (%62,18)

Yanlış (%33,16)

Boş (%4,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

184

%95,34
 

3

%1,55
  

6

%3,11
 

Doğru (%95,34)

Yanlış (%1,55)

Boş (%3,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

4

%2,07

5

%2,59

165

%85,49
 

10

%5,18

9

%4,66
 

Doğru (%85,49)

Yanlış (%9,84)

Boş (%4,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,52

1

%0,52

182

%94,30
  

9

%4,66
 

Doğru (%94,30)

Yanlış (%1,04)

Boş (%4,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

13

%6,74

152

%78,76

2

%1,04

6

%3,11

7

%3,63

13

%6,74
 

Doğru (%78,76)

Yanlış (%14,51)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

39

%20,21

104

%53,89

12

%6,22

6

%3,11

14

%7,25

18

%9,33
 

Doğru (%53,89)

Yanlış (%36,79)

Boş (%9,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

5

%2,59
 

143

%74,09

28

%14,51

1

%0,52

16

%8,29
 

Doğru (%74,09)

Yanlış (%17,62)

Boş (%8,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E  

1

%0,52

9

%4,66

3

%1,55

169

%87,56

11

%5,70
 

Doğru (%87,56)

Yanlış (%6,74)

Boş (%5,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

2

%1,04

3

%1,55

3

%1,55

166

%86,01

1

%0,52

18

%9,33
 

Doğru (%86,01)

Yanlış (%4,66)

Boş (%9,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

4

%2,07

1

%0,52

6

%3,11

12

%6,22

156

%80,83

14

%7,25
 

Doğru (%80,83)

Yanlış (%11,92)

Boş (%7,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

157

%81,35

5

%2,59

17

%8,81
 

1

%0,52

12

%6,22

1

%0,52

Doğru (%81,35)

Yanlış (%12,44)

Boş (%6,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

154

%79,79

10

%5,18

1

%0,52

10

%5,18

1

%0,52

17

%8,81
 

Doğru (%79,79)

Yanlış (%11,40)

Boş (%8,81)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete B

2

%1,06

167

%88,36

2

%1,06
 

3

%1,59

15

%7,94
 

Doğru (%88,36)

Yanlış (%3,70)

Boş (%7,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi E   

8

%4,23

23

%12,17

133

%70,37

25

%13,23
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%16,40)

Boş (%13,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 İslam Dünyası Liderliği D

21

%11,11
 

104

%55,03

36

%19,05

2

%1,06

26

%13,76
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%67,20)

Boş (%13,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

88

%46,56

6

%3,17

13

%6,88

31

%16,40

31

%16,40

20

%10,58
 

Doğru (%46,56)

Yanlış (%42,86)

Boş (%10,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel
Esaslar C

2

%1,06

4

%2,12

103

%54,50

1

%0,53

35

%18,52

44

%23,28
 

Doğru (%54,50)

Yanlış (%22,22)

Boş (%23,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen,
Boylam ve Boylam Etkisi B

15

%7,94

69

%36,51

25

%13,23

9

%4,76

11

%5,82

60

%31,75
 

Doğru (%36,51)

Yanlış (%31,75)

Boş (%31,75)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Kayaçlar C

6

%3,17

16

%8,47

33

%17,46

35

%18,52

7

%3,70

92

%48,68
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%33,86)

Boş (%48,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve
Gelişmişlik E

4

%2,12

5

%2,65

10

%5,29

28

%14,81

74

%39,15

68

%35,98
 

Doğru (%39,15)

Yanlış (%24,87)

Boş (%35,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Bölge ve Bölge Türleri C

9

%4,76

2

%1,06

101

%53,44

23

%12,17

13

%6,88

41

%21,69
 

Doğru (%53,44)

Yanlış (%24,87)

Boş (%21,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri A

124

%65,61

11

%5,82

8

%4,23

8

%4,23

1

%0,53

37

%19,58
 

Doğru (%65,61)

Yanlış (%14,81)

Boş (%19,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D

1

%0,53

73

%38,62

16

%8,47

69

%36,51

2

%1,06

28

%14,81
 

Doğru (%36,51)

Yanlış (%48,68)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları D

5

%2,65

9

%4,76

9

%4,76

124

%65,61

11

%5,82

31

%16,40
 

Doğru (%65,61)

Yanlış (%17,99)

Boş (%16,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Bilim Felsefesi C

7

%3,70

3

%1,59

50

%26,46

97

%51,32

13

%6,88

19

%10,05
 

Doğru (%26,46)

Yanlış (%63,49)

Boş (%10,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Sanat Felsefesi E

17

%8,99

4

%2,12

5

%2,65

15

%7,94

119

%62,96

29

%15,34
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%21,69)

Boş (%15,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri E

5

%2,65

7

%3,70

6

%3,17

20

%10,58

96

%50,79

55

%29,10
 

Doğru (%50,79)

Yanlış (%20,11)

Boş (%29,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Allah İnsan İlişkisi A

174

%92,06

1

%0,53
   

14

%7,41
 

Doğru (%92,06)

Yanlış (%0,53)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Din ve İslam C

3

%1,59
 

161

%85,19

7

%3,70

1

%0,53

17

%8,99
 

Doğru (%85,19)

Yanlış (%5,82)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Bilgi ve İnanç B

33

%17,46

125

%66,14

2

%1,06

10

%5,29

2

%1,06

17

%8,99
 

Doğru (%66,14)

Yanlış (%24,87)

Boş (%8,99)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Allah İnsan İlişkisi C

26

%13,76

2

%1,06

35

%18,52

29

%15,34

5

%2,65

92

%48,68
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%32,80)

Boş (%48,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İslam ve İbadet A

146

%77,25

5

%2,65

1

%0,53

8

%4,23

16

%8,47

13

%6,88
 

Doğru (%77,25)

Yanlış (%15,87)

Boş (%6,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E      

189

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Bilgi Felsefesi B  

1

%0,53
   

188

%99,47
 

Doğru (%0,53)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri A      

189

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A

1

%0,53
 

1

%0,53
  

187

%98,94
 

Doğru (%0,53)

Yanlış (%0,53)

Boş (%98,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Siyaset Felsefesi E

1

%0,53
   

1

%0,53

187

%98,94
 

Doğru (%0,53)

Yanlış (%0,53)

Boş (%98,94)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Dört İşlem Yeteneği C

9

%4,69
 

180

%93,75

1

%0,52
 

2

%1,04
 

Doğru (%93,75)

Yanlış (%5,21)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D

4

%2,08

6

%3,13

3

%1,56

128

%66,67

5

%2,60

46

%23,96
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%9,38)

Boş (%23,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Rutin Olmayan Problemler D

1

%0,52

2

%1,04

1

%0,52

174

%90,63

4

%2,08

10

%5,21
 

Doğru (%90,63)

Yanlış (%4,17)

Boş (%5,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar A

123

%64,06

6

%3,13

1

%0,52

6

%3,13

2

%1,04

54

%28,13
 

Doğru (%64,06)

Yanlış (%7,81)

Boş (%28,13)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Faktöriyel Kavramı C

10

%5,21

10

%5,21

71

%36,98

11

%5,73

24

%12,50

66

%34,38
 

Doğru (%36,98)

Yanlış (%28,65)

Boş (%34,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Rutin Olmayan Problemler B

3

%1,56

165

%85,94

1

%0,52

1

%0,52

2

%1,04

20

%10,42
 

Doğru (%85,94)

Yanlış (%3,65)

Boş (%10,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Sayı Basamakları D

2

%1,04

6

%3,13

6

%3,13

144

%75,00

3

%1,56

31

%16,15
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%8,85)

Boş (%16,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Periyodik Durumlar B

15

%7,81

137

%71,35

7

%3,65

15

%7,81

2

%1,04

16

%8,33
 

Doğru (%71,35)

Yanlış (%20,31)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28 Rasyonel Sayılarda Sıralama C

29

%15,10

9

%4,69

108

%56,25

6

%3,13

1

%0,52

39

%20,31
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%23,44)

Boş (%20,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

2

%1,04

3

%1,56

161

%83,85

4

%2,08

10

%5,21

12

%6,25
 

Doğru (%83,85)

Yanlış (%9,90)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Mutlak Değerli Denklemler E

1

%0,52

1

%0,52

1

%0,52

24

%12,50

64

%33,33

101

%52,60
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%14,06)

Boş (%52,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler D

7

%3,65
 

3

%1,56

118

%61,46

1

%0,52

63

%32,81
 

Doğru (%61,46)

Yanlış (%5,73)

Boş (%32,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Üslü ifadeler C

27

%14,06

7

%3,65

107

%55,73

26

%13,54
 

25

%13,02
 

Doğru (%55,73)

Yanlış (%31,25)

Boş (%13,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Köklü ifadeler C

1

%0,52
 

150

%78,13
  

41

%21,35
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%0,52)

Boş (%21,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 EBOB-EKOK A

86

%44,79

33

%17,19

2

%1,04

2

%1,04

11

%5,73

58

%30,21
 

Doğru (%44,79)

Yanlış (%25,00)

Boş (%30,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Oran ve Orantı E

7

%3,65
 

59

%30,73

1

%0,52

78

%40,63

47

%24,48
 

Doğru (%40,63)

Yanlış (%34,90)

Boş (%24,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B

5

%2,60

113

%58,85

8

%4,17

1

%0,52

2

%1,04

63

%32,81
 

Doğru (%58,85)

Yanlış (%8,33)

Boş (%32,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Kesir Problemleri A

88

%45,83

5

%2,60
 

11

%5,73

1

%0,52

87

%45,31
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%8,85)

Boş (%45,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Yaş Problemleri C

2

%1,04

3

%1,56

127

%66,15

4

%2,08

3

%1,56

53

%27,60
 

Doğru (%66,15)

Yanlış (%6,25)

Boş (%27,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 İşçi Problemleri A

97

%50,52

6

%3,13

2

%1,04

7

%3,65

14

%7,29

66

%34,38
 

Doğru (%50,52)

Yanlış (%15,10)

Boş (%34,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Karışım Problemleri B

5

%2,60

117

%60,94

1

%0,52

1

%0,52

1

%0,52

67

%34,90
 

Doğru (%60,94)

Yanlış (%4,17)

Boş (%34,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

4

%2,08

1

%0,52

107

%55,73

4

%2,08

1

%0,52

75

%39,06
 

Doğru (%55,73)

Yanlış (%5,21)

Boş (%39,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hareket Problemleri D

2

%1,04

8

%4,17

5

%2,60

71

%36,98

7

%3,65

99

%51,56
 

Doğru (%36,98)

Yanlış (%11,46)

Boş (%51,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

15

%7,81

7

%3,65

15

%7,81

52

%27,08

13

%6,77

90

%46,88
 

Doğru (%27,08)

Yanlış (%26,04)

Boş (%46,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme E

2

%1,04

12

%6,25

18

%9,38

5

%2,60

77

%40,10

78

%40,63
 

Doğru (%40,10)

Yanlış (%19,27)

Boş (%40,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

13

%6,77

8

%4,17

79

%41,15

3

%1,56

4

%2,08

85

%44,27
 

Doğru (%41,15)

Yanlış (%14,58)

Boş (%44,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E

3

%1,56

4

%2,08

3

%1,56

5

%2,60

29

%15,10

148

%77,08
 

Doğru (%15,10)

Yanlış (%7,81)

Boş (%77,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Permütasyon B  

123

%64,06

3

%1,56

2

%1,04

3

%1,56

61

%31,77
 

Doğru (%64,06)

Yanlış (%4,17)

Boş (%31,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Basit Olayların Olasılıkları E

5

%2,60

9

%4,69

3

%1,56

31

%16,15

66

%34,38

78

%40,63
 

Doğru (%34,38)

Yanlış (%25,00)

Boş (%40,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Verilerin Grafikle Gösterilmesi C  

1

%0,52

151

%78,65

1

%0,52
 

39

%20,31
 

Doğru (%78,65)

Yanlış (%1,04)

Boş (%20,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Özel Açılı Üçgenler C

2

%1,04

3

%1,56

52

%27,08

1

%0,52

2

%1,04

132

%68,75
 

Doğru (%27,08)

Yanlış (%4,17)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Açılı Üçgenler D

2

%1,04

5

%2,60

1

%0,52

17

%8,85

7

%3,65

160

%83,33
 

Doğru (%8,85)

Yanlış (%7,81)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Açılar C

3

%1,56

1

%0,52

33

%17,19

2

%1,04

2

%1,04

151

%78,65
 

Doğru (%17,19)

Yanlış (%4,17)

Boş (%78,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Üçgende Açılar D

9

%4,69
 

5

%2,60

49

%25,52

6

%3,13

123

%64,06
 

Doğru (%25,52)

Yanlış (%10,42)

Boş (%64,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Dikdörtgen E

10

%5,21

16

%8,33

7

%3,65

3

%1,56

41

%21,35

115

%59,90
 

Doğru (%21,35)

Yanlış (%18,75)

Boş (%59,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Üçgenlerin Benzerliği B

5

%2,60

39

%20,31

4

%2,08

2

%1,04

4

%2,08

138

%71,88
 

Doğru (%20,31)

Yanlış (%7,81)

Boş (%71,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çokgenler D

1

%0,52
 

13

%6,77

78

%40,63

2

%1,04

98

%51,04
 

Doğru (%40,63)

Yanlış (%8,33)

Boş (%51,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Eşkenar Dörtgen C

11

%5,73

13

%6,77

19

%9,90
  

149

%77,60
 

Doğru (%9,90)

Yanlış (%12,50)

Boş (%77,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Prizmalar A

36

%18,75

15

%7,81

15

%7,81

1

%0,52

3

%1,56

122

%63,54
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%17,71)

Boş (%63,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Piramitler D

2

%1,04

8

%4,17

7

%3,65

13

%6,77

17

%8,85

145

%75,52
 

Doğru (%6,77)

Yanlış (%17,71)

Boş (%75,52)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi D

6

%3,16

49

%25,79

17

%8,95

75

%39,47

17

%8,95

26

%13,68
 

Doğru (%39,47)

Yanlış (%46,84)

Boş (%13,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

9

%4,74

9

%4,74

58

%30,53

47

%24,74

14

%7,37

53

%27,89
 

Doğru (%30,53)

Yanlış (%41,58)

Boş (%27,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Elektrik Devreleri B

14

%7,37

72

%37,89

12

%6,32

9

%4,74

42

%22,11

41

%21,58
 

Doğru (%37,89)

Yanlış (%40,53)

Boş (%21,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kaldırma Kuvveti A

49

%25,79

124

%65,26

4

%2,11

2

%1,05
 

11

%5,79
 

Doğru (%25,79)

Yanlış (%68,42)

Boş (%5,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket C

6

%3,16

13

%6,84

100

%52,63

16

%8,42

16

%8,42

39

%20,53
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%26,84)

Boş (%20,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Su Dalgaları D

10

%5,26

2

%1,05

11

%5,79

39

%20,53

39

%20,53

89

%46,84
 

Doğru (%20,53)

Yanlış (%32,63)

Boş (%46,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Küresel Aynalar E

12

%6,32

64

%33,68

9

%4,74

7

%3,68

29

%15,26

69

%36,32
 

Doğru (%15,26)

Yanlış (%48,42)

Boş (%36,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği A

117

%61,58

14

%7,37

6

%3,16

27

%14,21

6

%3,16

20

%10,53
 

Doğru (%61,58)

Yanlış (%27,89)

Boş (%10,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13

[1] Atomun Yapısı [2] Katman Elektron
Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma C

20

%10,53

3

%1,58

74

%38,95

4

%2,11

7

%3,68

82

%43,16
 

Doğru (%38,95)

Yanlış (%17,89)

Boş (%43,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Katılar B

19

%10,00

61

%32,11

8

%4,21

14

%7,37

9

%4,74

79

%41,58
 

Doğru (%32,11)

Yanlış (%26,32)

Boş (%41,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler D

8

%4,21

3

%1,58

7

%3,68

79

%41,58

2

%1,05

91

%47,89
 

Doğru (%41,58)

Yanlış (%10,53)

Boş (%47,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

4

%2,11

28

%14,74

3

%1,58

6

%3,16

60

%31,58

89

%46,84
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%21,58)

Boş (%46,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

193 545 778 2103

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri D

1

%0,53

19

%10,00

7

%3,68

15

%7,89

97

%51,05

51

%26,84
 

Doğru (%7,89)

Yanlış (%65,26)

Boş (%26,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E

2

%1,05
 

17

%8,95

1

%0,53

163

%85,79

7

%3,68
 

Doğru (%85,79)

Yanlış (%10,53)

Boş (%3,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B

3

%1,58

52

%27,37

11

%5,79

10

%5,26

10

%5,26

104

%54,74
 

Doğru (%27,37)

Yanlış (%17,89)

Boş (%54,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma D

1

%0,53
 

2

%1,05

122

%64,21

13

%6,84

52

%27,37
 

Doğru (%64,21)

Yanlış (%8,42)

Boş (%27,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Mitokondri C

13

%6,84

4

%2,11

37

%19,47

9

%4,74

32

%16,84

95

%50,00
 

Doğru (%19,47)

Yanlış (%30,53)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Vitaminler ve Hormonlar A

69

%36,32

1

%0,53

28

%14,74

5

%2,63

1

%0,53

86

%45,26
 

Doğru (%36,32)

Yanlış (%18,42)

Boş (%45,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Hayvanlar D

8

%4,21

20

%10,53

11

%5,79

43

%22,63

30

%15,79

78

%41,05
 

Doğru (%22,63)

Yanlış (%36,32)

Boş (%41,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E

9

%4,74

6

%3,16

2

%1,05

13

%6,84

125

%65,79

35

%18,42
 

Doğru (%65,79)

Yanlış (%15,79)

Boş (%18,42)
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