
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME 56 56 1061 6064

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,39 7 3 5,88 7 2 6,83 7 2 6,37 9 7 6,28 12 6 10,49 55 25 46,24 341,890

Okul Ortalaması 15 4 14,07 8 2 7,53 9 1 8,45 8 1 8,02 10 6 8,41 16 3 14,92 67 17 61,40 393,930

KATILIMLAR

1 0 FEVZİ EREN YETİM 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 488,532 1 1 1 8 42
% 0,69

2 0 ÇAĞAN DEMİR 7 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,00 482,736 1 2 2 24 119
% 1,96

3 0 ÇAĞAN EKREN 7 19 0 19,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 84 5 82,34 474,265 2 3 3 53 222
% 3,66

4 0 DENİZ SOYLU 7 19 1 18,67 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 5 82,34 473,481 3 4 4 55 226
% 3,73

5 0 METE ÖZKAN 7 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 20 0 20,00 83 6 81,01 468,459 4 5 5 79 326
% 5,38

6 0 İBRAHİM ALEVLİ 7 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 84 6 82,00 465,597 5 6 6 91 375
% 6,18

7 0 MELİH SERDAR 7 18 2 17,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 16 3 15,00 19 0 19,00 82 5 80,33 461,115 6 7 7 105 442
% 7,29

8 0 HÜSEYİN BOZKURT 7 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 82 8 79,34 461,017 7 8 8 106 443
% 7,31

9 0 GÖKÇE GÖKGÜN 7 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 19 1 18,67 82 7 79,67 459,675 8 9 9 113 474
% 7,82

10 0 AHMET EMİR G 7 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 20 0 20,00 82 8 79,34 457,710 9 10 10 123 527
% 8,69

11 0 ÇAĞLAR ATAŞ 7 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 4 13,67 20 0 20,00 80 9 77,01 454,710 10 11 11 136 588
% 9,70

12 0 EYLÜL BATGİ 7 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 18 2 17,33 79 7 76,66 450,413 11 12 12 158 679
% 11

13 0 ELİF NİDA YILDIZ 7 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 4 13,67 20 0 20,00 79 10 75,68 445,650 12 13 13 178 775
% 13

14 0 BUĞLEM ZOROĞLU 7 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 443,126 13 14 14 195 839
% 14

15 0 SEVDE  GÜRBÜZ 7B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 15 1 14,67 17 3 16,00 76 10 72,67 440,242 1 15 15 216 924
% 15

16 85 ARDA UYSAL 7 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 3 13,00 18 2 17,33 76 11 72,33 434,869 14 16 16 250 1051
% 17

17 0 KARACA SİLİ 7 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 15 5 13,33 76 14 71,33 434,704 15 17 17 251 1054
% 17

18 0 DORUK AYAZ DOYMAZ7 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 4 12,67 17 3 16,00 77 11 73,34 432,904 16 18 18 262 1093
% 18

19 0 MERT KANAŞ 7 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 9 8,00 19 1 18,67 77 13 72,67 429,651 17 19 19 276 1160
% 19

20 0 BERİL KIR 7 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 15 4 13,67 76 11 72,34 428,993 18 20 20 277 1168
% 19

21 0 FİRDEVS NİL KARA 7 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 7 9,67 16 4 14,67 77 12 73,01 428,247 19 21 21 283 1192
% 20

22 0 DEVİN SAVUNMUŞ 7 18 2 17,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 6 10,00 18 2 17,33 74 14 69,33 426,007 20 22 22 289 1239
% 20

23 0 SERTAÇ BÜLBÜL 7 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 5 9,33 18 2 17,33 75 10 71,66 425,156 21 23 23 291 1255
% 21

24 0 ÇETİN ALKAN 7B 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 16 4 14,67 75 14 70,34 423,278 2 24 24 302 1291
% 21

25 0 DOĞAYUSUF YILMAZ 7 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 6 11,00 18 2 17,33 74 15 69,01 420,772 22 25 25 314 1347
% 22

26 0 ŞİMAL ÖCAL 7B 18 2 17,33 5 3 4,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 16 0 16,00 69 8 66,33 415,144 3 26 26 331 1452
% 24

27 0 ELİF ATILMIŞ 7 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 12 6 10,00 17 1 16,67 72 13 67,68 414,792 23 27 27 333 1461
% 24

28 0 YİĞİT CILIZ 7 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 5 11,33 18 2 17,33 72 16 66,66 414,176 24 28 28 336 1478
% 24

29 0 BEYZA FERT  19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 14 5 12,33 71 15 66,00 412,478 1 29 29 344 1519
% 25

30 0 NEHİR UZUN 7 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 6 10,00 15 5 13,33 72 16 66,66 411,718 25 30 30 348 1545
% 25

31 0 KIVANÇ KASIRGA  14 4 12,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 16 2 15,33 14 4 12,67 71 12 67,01 411,362 2 31 31 349 1553
% 26

32 0 AYŞE AKKUŞ 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 6 9,00 17 3 16,00 72 15 67,01 408,775 2 32 32 359 1605
% 26

33 0 LEYLİFER NİSA SEZEN 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 8 7,33 17 3 16,00 72 16 66,67 404,219 4 33 33 375 1704
% 28
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME 56 56 1061 6064

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,39 7 3 5,88 7 2 6,83 7 2 6,37 9 7 6,28 12 6 10,49 55 25 46,24 341,890

Okul Ortalaması 15 4 14,07 8 2 7,53 9 1 8,45 8 1 8,02 10 6 8,41 16 3 14,92 67 17 61,40 393,930

KATILIMLAR

34 0 IŞIL SAYDAM  20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 13 -1,33 17 3 16,00 67 19 60,67 386,318 3 34 34 435 2098
% 35

35 0 DORUK YENİGELEN 7 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 11 1,33 17 3 16,00 68 18 62,00 384,180 26 35 35 440 2146
% 35

36 0 AZRA BERİLĞEN 7B 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 9 5,00 17 3 16,00 66 20 59,34 383,393 5 36 36 446 2168
% 36

37 0 EYMEN ÜRAL 7 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 10 4 8,67 14 3 13,00 62 18 56,01 383,209 27 37 37 450 2174
% 36

38 186 ETKA YAĞIZ BEKCİ 7B 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 8 8,33 15 5 13,33 62 26 53,33 372,110 6 38 38 487 2423
% 40

39 12 TİMUR TAFTALIOĞLU 7B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 15 0,00 19 1 18,67 65 25 56,67 368,212 7 39 39 499 2514
% 41

40 0 CEM EGE ARTUVAN 7B 13 2 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 0 8,00 6 2 5,33 13 6 11,00 58 12 53,99 359,704 8 40 40 542 2707
% 45

41 0 YİĞİT ÖZÇOLAK 7 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 4 5,67 17 3 16,00 59 22 51,68 357,570 28 41 41 547 2750
% 45

42 430 ASUDE ZEREN 7B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 15 -1,00 16 4 14,67 60 29 50,34 356,073 9 42 42 551 2786
% 46

43 0 EGEMERT MUSLU 7B 8 12 4,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 9 7,00 15 5 13,33 62 27 53,00 345,423 10 43 43 593 3018
% 50

44 0 UTKU ÖZPINAR 7B 10 5 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 13 -2,33 18 2 17,33 60 20 53,33 343,289 11 44 44 598 3070
% 51

45 0 YAĞMUR İHTİYAR  17 2 16,33 7 2 6,33 5 4 3,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 14 4 12,67 52 23 44,33 341,744 4 45 45 606 3102
% 51

46 0 BARHAN EFE AKGR  9 5 7,33 7 2 6,33 6 1 5,67 8 2 7,33 5 3 4,00 11 1 10,67 46 14 41,33 320,021 5 46 46 687 3603
% 59

47 0 RANA ÇALTI  10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 11 3,33 14 4 12,67 50 36 38,00 316,176 6 47 47 706 3681
% 61

48 0 UTKU ÇAĞLAR  14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 14 1,33 12 8 9,33 50 40 36,66 314,569 7 48 48 710 3722
% 61

49 0 HÜSEYİNTUNAÇAVUŞ 7B 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 2 9 -1,00 11 8 8,33 47 32 36,33 310,078 12 49 49 727 3835
% 63

50 0 YUSUF EMİR YILM*  13 5 11,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 0 5 -1,67 10 3 9,00 45 21 37,99 308,077 8 50 50 741 3879
% 64

51 0 MESUT CAN AKYÜZZ 7 5 1 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 38 8 35,34 300,935 29 51 51 783 4027
% 66

52 0 EFE CILIZ  13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 7 13 2,67 43 36 31,00 288,776 9 52 52 815 4284
% 71

53 966 ÖZGÜR AYTAÇ 7B 8 7 5,67 7 2 6,33 6 2 5,33 5 3 4,00 2 3 1,00 9 9 6,00 37 26 28,33 275,099 13 53 53 850 4548
% 75

54 0 MAHMUT GÜVEN 7 10 8 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 0 3,00 2 18 -4,00 11 8 8,33 35 45 20,00 257,564 30 54 54 900 4869
% 80

55 0 C A N Ö N S O Y  7 12 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 16 -1,33 10 9 7,00 34 54 16,01 242,441 10 55 55 935 5130
% 85

56 0 ÇINAR ERDEM  5 8 2,33 5 2 4,33 2 4 0,67 3 3 2,00 3 7 0,67 7 5 5,33 25 29 15,33 241,233 11 56 56 936 5154
% 85
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME 56 56 1061 6064

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,39 7 3 5,88 7 2 6,83 7 2 6,37 9 7 6,28 12 6 10,49 55 25 46,24 341,890

Okul Ortalaması 15 4 14,07 8 2 7,53 9 1 8,45 8 1 8,02 10 6 8,41 16 3 14,92 67 17 61,40 393,930

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(56)
14,07 7,53 8,45 8,02 8,41 14,92 61,40 393,930

İlçe
(56)

14,07 (1) 7,53 (1) 8,45 (1) 8,02 (1) 8,41 (1) 14,92 (1) 61,40 (1) 393,930
İl

(1061)
11,31 (2) 6,33 (2) 7,06 (2) 6,58 (3) 7,10 (4) 11,67 (2) 50,05 (3) 355,760

Genel
(6064)

10,39 (16) 5,88 (25) 6,83 (18) 6,37 (27) 6,28 (43) 10,49 (15) 46,24 (28) 341,890
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(11)
11,00 5,30 5,91 6,12 2,94 10,03 41,30 325,740

7
(30)

15,67 8,41 9,12 8,66 11,52 16,93 70,31 426,110
7A
(2)

16,67 9,34 9,34 10,00 13,84 18,00 77,19 448,650
7B
(13)

12,56 7,10 8,92 7,87 5,03 13,95 55,43 368,940
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 56 4

YUNUSEMRE ilçesinde 56 4 1
MANİSA ilinde 1061 72 15 8

Genelde 6064 482 116 78 39

DERECELER

Genelde sınava 116 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 25. oldu

MANİSA ilinde sınava 15 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

3 1,43 1,04 48

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

4 1,77 1,34 44

[-] Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0,30 0,55 30



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

320,021 59,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BARHAN EFE AKGR 90 46 14 30 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 46 46 687 3603 % 59,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBdD ACc aB   c dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDbb CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACA B  Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CAdCAcBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız AC     c BDc    A d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 1 8 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DB CDCA A DAc C   B 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 1 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

412,478 25,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BEYZA FERT 90 71 15 4 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 29 29 344 1519 % 25,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDCACDBDBCAcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCAaCDDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BbCACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BCcCC ADAcDBc  bBAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız dCDBBaDabDAADAB CDBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

242,441 84,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
C A N Ö N S O Y 90 34 54 2 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 55 55 935 5130 % 84,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız AdDBdDadCcdadd BcbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız dbCbabBbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız aACbbcDacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABbbBBDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız ACbacabcDBaaabadcbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DaBbDCbD ADAdcCcdbBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

241,233 84,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ÇINAR ERDEM 90 25 29 36 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 56 56 936 5154 % 84,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız dbaB   ACb DcC  b *d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız A Cb A CCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız  A  Ca adb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız aA d cB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız A C b dD acbc     c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız  BB ad  bADA  C  cBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 1 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

288,776 70,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EFE CILIZ 90 43 36 11 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 52 52 815 4284 % 70,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAAaDBdDddCDBDBCdbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdCAaCDbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BdCACACaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaAdbdDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BCAC *d          ddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BaDBBdDabbAbcAcdb***

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

386,318 34,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
IŞIL SAYDAM 90 67 19 4 60 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 34 34 435 2098 % 34,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDCACDBDBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDaAdCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 13 4 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız Ab D acb cc dbaCddaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDaADAADABACDBcBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

411,362 25,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
KIVANÇ KASIRGA 90 71 12 7 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 31 31 349 1553 % 25,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız cCDBaD ACDBcB ABAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CAaACBDDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız ACC ADAbDBDDB BCACcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBaCDCcDAADA ACaBb C

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 1 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

316,176 60,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
RANA ÇALTI 90 50 36 4 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 47 47 706 3681 % 60,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız AbDddcCdCDdbaCABdDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AbCDaddCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız aAbACBDDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CAaCAcBbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız dCaDAbbbbBDDa adA da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DdBCDCAabADAB CDBDc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

314,569 61,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
UTKU ÇAĞLAR 90 50 40 0 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 48 48 710 3722 % 61,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACbBBDbACDcDBCccDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdaADCbDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BcCACACccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaABbbDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız cCcddbccbbcBDDBdddCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BdDBaCDacDAbDAaACcdD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

341,744 51,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
YAĞMUR İHTİYAR 90 52 23 15 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 45 45 606 3102 % 51,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDb CDBDBCAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDa b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız adaACACBa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaAaCdDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız   Ab D acb cc  ba   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız ddc BCDCADAADABACaB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

308,077 63,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
YUSUF EMİR YILM* 90 45 21 24 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 50 50 741 3879 % 63,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAdCD BDddCaB BCAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaAdabDDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 5 15 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız dacb    b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız B DB CDCADb DA  a a 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 0 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

457,710 8,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
AHMET EMİR G 90 82 8 0 79 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 10 123 527 % 8,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDCdCDBaBCcBADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız AaCDAaADDBaDBdBCACBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCADAADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

434,869 17,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  85
ARDA UYSAL 90 76 11 3 72 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1051.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 16 16 250 1051 % 17,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDbACDBaBCAbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AcCADCDDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BbCACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BacCC  DADDBDDBA AdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDdBCDCbDAADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 0 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

428,993 19,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
BERİL KIR 90 76 11 3 72 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 20 20 277 1168 % 19,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDCACDBaBCAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BCcCCcADAbDBD BAaA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız B cBBCDaADdADABACDBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

443,126 13,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
BUĞLEM ZOROĞLU 90 80 10 0 76 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 14 14 195 839 % 13,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDCACadbBCABAbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız ACCcADADDBDDBbcCACaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız cBBCDCADdADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

482,736 1,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ÇAĞAN DEMİR 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 24 119 % 1,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız AbDBBDCACDBaBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız ACCDADAbDBDDBABCACBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCADAADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

474,265 3,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ÇAĞAN EKREN 90 84 5 1 82 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 53 222 % 3,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDB DCACDBDBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCCDADADcBDDBABCACBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız cBBCDCADAADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

454,710 9,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ÇAĞLAR ATAŞ 90 80 9 1 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 11 136 588 % 9,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDCACDBDBCcBADcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDcABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACAaBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CAcCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCCDADADcBD aABCACaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCADAADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

473,481 3,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DENİZ SOYLU 90 84 5 1 82 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 4 55 226 % 3,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDCACDBDBCABADBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDAd CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız ACCDADADDBDDdABCACaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCADbADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

426,007 20,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DEVİN SAVUNMUŞ 90 74 14 2 69 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 22 22 289 1239 % 20,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDCACDBaBCcADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdbADCDDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız cCcCCDbDAD BDD AaAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBBCDCbDAADABACDBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

420,772 22,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DOĞAYUSUF YILMAZ 90 74 15 1 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 25 25 314 1347 % 22,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBdbdACDBDBCABbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDAdCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACAaBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız aABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCCDADAb BaDBAaCACaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDaAbAADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

432,904 18,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DORUK AYAZ DOYMAZ 90 77 11 2 73 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 18 18 262 1093 % 18,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDCACDdaBCdBADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCAcBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cdCDADADDBDDcAc AC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDaADdADABACDBcBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

384,180 35,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DORUK YENİGELEN 90 68 18 4 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 35 35 440 2146 % 35,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDbACDBaBCABbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCb   cbbBbcBbaCA db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCbDAADABACDBbBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

414,792 24,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ELİF ATILMIŞ 90 72 13 5 67 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 27 27 333 1461 % 24,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız dAACDBBDCACaBaBCAAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABbADCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız cBCA CADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız aCACCaADAD BD ddBAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCc BCDCADAADABACDB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 0 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

445,650 12,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ELİF NİDA YILDIZ 90 79 10 1 75 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 13 178 775 % 12,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BbACDBBDdACDBaBCcADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCAcCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCAbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız  CAdCcADAbDBDDBABAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBBCDCADAADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

450,413 11,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
EYLÜL BATGİ 90 79 7 4 76 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 12 158 679 % 11,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDCACDBbBCAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BCAbC ADADDBDD  cA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCcBBCbCADAADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

383,209 35,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
EYMEN ÜRAL 90 62 18 10 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 37 37 450 2174 % 35,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDacCcBDBCAcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız cBCAabADa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız dCAC DADbbDBD   aA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBaCDa DAADABACa  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 0 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

428,247 19,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
FİRDEVS NİL KARA 90 77 12 1 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 21 21 283 1192 % 19,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDCACDBbBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCCDbDAb BDDBAabAacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCbbAADABACcBbBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

459,675 7,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
GÖKÇE GÖKGÜN 90 82 7 1 79 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 9 113 474 % 7,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDCACDBDBCAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BaACbcADADcBDcB BACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCcBBCDCADAADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

461,017 7,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
HÜSEYİN BOZKURT 90 82 8 0 79 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 8 106 443 % 7,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBdDCACDBbBCAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız aACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız aCACCDADADDBDDBABACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBBCDCbDAADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

465,597 6,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
İBRAHİM ALEVLİ 90 84 6 0 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 6 91 375 % 6,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDCdCDBbBCAbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız aCcCCDADAbDBDDBABACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBBCDCADAADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

434,704 17,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
KARACA SİLİ 90 76 14 0 71 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 17 17 251 1054 % 17,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDCACaBbBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCbDAdCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCCDADADDBDDBABCAbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCbDdADABAdDccBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

257,564 80,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MAHMUT GÜVEN 90 35 45 10 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 54 54 900 4869 % 80,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAAabBBDbACcdDcCb b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdCADCbDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BcdAbAdcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız        DDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız dddaCcbDdbadbcdbacaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız adDBBCDaADb DABdbcBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 2 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

461,115 7,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MELİH SERDAR 90 82 5 3 80 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 7 105 442 % 7,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBdDCACDBaBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACA BDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCCDADADDBDD AaCACaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCD ADAADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

429,651 19,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MERT KANAŞ 90 77 13 0 72 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 19 19 276 1160 % 19,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBcCACDBbBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDAdCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCdccDADbBaDBdaaACBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCADdADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

300,935 66,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MESUT CAN AKYÜZZ 90 38 8 44 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 51 51 783 4027 % 66,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız AbD         B     BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDdBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDadDAdDABACaBcBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

468,459 5,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
METE ÖZKAN 90 83 6 1 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 5 79 326 % 5,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBdDCACDBaBCABbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDbABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CAdCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCCDADADDBDDBABCACB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCADAADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

411,718 25,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
NEHİR UZUN 90 72 16 2 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 30 30 348 1545 % 25,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBdDCcCDBDBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AcCbDAcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCC A ADDBDcaAcCAaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBcCDCbDbADABcCDBcBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 0 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

425,156 20,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
SERTAÇ BÜLBÜL 90 75 10 5 71 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 23 23 291 1255 % 20,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBB CACDBDBCABbDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACcDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cC cA AbDBD  AcbACBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCbCdDAADABACDBDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 1 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

414,176 24,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
YİĞİT CILIZ 90 72 16 2 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 28 28 336 1478 % 24,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAAbDBdDCcCDBaBdAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBdABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BCACC ADcD BDDaAdbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDdBCDCADdADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

357,570 45,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
YİĞİT ÖZÇOLAK 90 59 22 9 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 41 41 547 2750 % 45,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAAbDBdbadCcdcBCAcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdCADCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACAaACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız cBaABbbDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BCcCC A    ca    dCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBBCDabDAADABACDBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 0 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

408,775 26,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
AYŞE AKKUŞ 90 72 15 3 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 32 32 359 1605 % 26,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACcBBDdACDdbBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cCbD DdDcBDb  cCACBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DaBCDCADAADABACDabBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 0 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

488,532 0,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
FEVZİ EREN YETİM 90 88 2 0 87 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 8 42 % 0,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBDCACaBDBCAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız aCACCDADADDBDDBABACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBBCDCADAADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

356,073 45,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  430
ASUDE ZEREN 90 60 29 1 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 42 42 551 2786 % 45,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBbCcCDBbBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDbAdbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız aABbbBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız dd aAbbbbBcDaAcbcbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DaBCDCADAADABbCbBDBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 2 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

383,393 35,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
AZRA BERİLĞEN 90 66 20 4 59 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 36 446 2168 % 35,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız  AACbBBDCACaBcBCAADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABbADCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACAdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBdABbADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız cCbCCb  dbcB DBAcdCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBBCbaADAADABACDBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

359,704 44,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
CEM EGE ARTUVAN 90 58 12 20 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 40 40 542 2707 % 44,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız A DBBDd CDB Bb BA BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AcCDaABCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CA CABBD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız c   A     a  A CAC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız cBBCDaAbdADAa CDBDBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 0 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

423,278 21,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ÇETİN ALKAN 90 75 14 1 70 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 24 24 302 1291 % 21,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBDdACDBbBCAB DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDABbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız ACCcADAbcBDDBAaCAadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DBBCDCADbADABbCDBDcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

345,423 49,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
EGEMERT MUSLU 90 62 27 1 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 43 43 593 3018 % 49,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız aAACDdccdACcBaBdcdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız aCACbDbbAb BaDacBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BbcBBCDCADdAaABACDBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

372,110 39,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  186
ETKA YAĞIZ BEKCİ 90 62 26 2 53 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 38 487 2423 % 39,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDcaDCACDBbaC bDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABdADCDaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BbCACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaAcCbDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız  CcCCDADcbaBDccdBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BdDBBCDabDAADdBACDBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

310,078 63,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
HÜSEYİNTUNAÇAVUŞ 90 47 32 11 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 49 49 727 3835 % 63,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACbBdDCACDBaBCABdDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız AbCDDdBCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBaDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız  ABdbcBDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız dab b AbbaccB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DaBCDabD ADABAacBccd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

404,219 28,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
LEYLİFER NİSA SEZEN 90 72 16 2 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 375 1704 % 28,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBdDCbCcBbBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız ADCDDAdCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cC DADAacBa dABCdbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DaBCDCADbADABACDBDcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

275,099 75,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  966
ÖZGÜR AYTAÇ 90 37 26 27 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 53 53 850 4548 % 75,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BcACDB cdbCDBadb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACA ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaA aA Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız d c C  D b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BdDBcCDaA bb AdcCcBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 1 1 33
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

440,242 15,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
SEVDE  GÜRBÜZ 90 76 10 4 72 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(924.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 15 216 924 % 15,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BbACDBBDCACDBaBCAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCAcCDcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBD*

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABdADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 1 4 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız BCAC DADADDBDD  aA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCcBBCDCbDAADABAdDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

415,144 23,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ŞİMAL ÖCAL 90 69 8 13 66 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 26 26 331 1452 % 23,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBBDCACDBDBCABADBA

Cevaplarınız ACDBBaCdCDBDBCABADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADCDDABCCB

Cevaplarınız A CDcAd Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACACBDDBA

Cevaplarınız CACACBDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCABBDAD

Cevaplarınız CABCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ACCDADADDBDDBABCACBC

Cevaplarınız cC cADAD BD   B dC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBBCDCADAADABACDBDBC

Cevaplarınız DB CDC DAADABACDB B 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 3 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 0 75
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

368,212 41,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  12
TİMUR TAFTALIOĞLU 90 65 25 0 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 39 499 2514 % 41,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız BAACDBBcCbCbBaBCAdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız AdbADCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBaABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız cadCCDbabcDabDcbdcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BCDBBCDaADAADABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 0 3 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

343,289 50,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
UTKU ÖZPINAR 90 60 20 10 53 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 44 44 598 3070 % 50,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 56 56 1061 6064

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BAACDBBDCACDBDBCAADB

Cevaplarınız  AA DBBaCdCbc BCc  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCADCDDBC

Cevaplarınız ABCADCDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACACACBDD

Cevaplarınız BACACACBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCABCADDA

Cevaplarınız BBCABCADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 13 5 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCACCDADADDBDDBABACC

Cevaplarınız dac b ADcaa bbac c d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDBBCDCADAADABACDBD

Cevaplarınız BaDBBCDCADAAaABACDBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 3 2 1 67
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 1061 6064

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A

53

%94,64
 

1

%1,79

2

%3,57
  

Doğru (%94,64)

Yanlış (%5,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve
bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

C
2

%3,57

6

%10,71

45

%80,36

1

%1,79

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. D
1

%1,79

4

%7,14

1

%1,79

50

%89,29
  

Doğru (%89,29)

Yanlış (%10,71)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin konusunu belirler. B  
51

%91,07

1

%1,79

2

%3,57

2

%3,57
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%5,36)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B
2

%3,57

36

%64,29

1

%1,79

13

%23,21

4

%7,14
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili sorular sorar. D
2

%3,57

3

%5,36

5

%8,93

43

%76,79

3

%5,36
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%17,86)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. C
3

%5,36

5

%8,93

35

%62,50

9

%16,07

4

%7,14
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%30,36)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. A
37

%66,07

3

%5,36

4

%7,14

9

%16,07

3

%5,36
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%28,57)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C   
55

%98,21
 

1

%1,79
 

Doğru (%98,21)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D
6

%10,71

3

%5,36

7

%12,50

39

%69,64

1

%1,79
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%28,57)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. B  
44

%78,57

2

%3,57

7

%12,50

3

%5,36
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%16,07)

Boş (%5,36)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 1061 6064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili sorular sorar. D
19

%33,93

13

%23,21

3

%5,36

17

%30,36

4

%7,14
 

Doğru (%30,36)

Yanlış (%62,50)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. B
2

%3,57

50

%89,29

2

%3,57

2

%3,57
  

Doğru (%89,29)

Yanlış (%10,71)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. C  
2

%3,57

48

%85,71

3

%5,36

3

%5,36
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%8,93)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metin türlerini ayırt eder. A
39

%69,64

1

%1,79

7

%12,50

2

%3,57

7

%12,50
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%17,86)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B
1

%1,79

48

%85,71

2

%3,57
 

5

%8,93
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%5,36)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz
okur. A

29

%51,79

9

%16,07

6

%10,71

7

%12,50

5

%8,93
 

Doğru (%51,79)

Yanlış (%39,29)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D
1

%1,79

4

%7,14

3

%5,36

42

%75,00

6

%10,71
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B

3

%5,36

45

%80,36

1

%1,79

4

%7,14

2

%3,57

1

%1,79

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medya metinlerini değerlendirir. A
51

%91,07

2

%3,57

1

%1,79

2

%3,57
  

Doğru (%91,07)

Yanlış (%8,93)

Boş (%0,00)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. A

55

%98,21
  

1

%1,79
  

Doğru (%98,21)

Yanlış (%1,79)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış
sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. D

2

%3,57

3

%5,36

4

%7,14

45

%80,36

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 1061 6064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. C   

56

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. D  

6

%10,71
 

50

%89,29
  

Doğru (%89,29)

Yanlış (%10,71)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. D

10

%17,86

7

%12,50

3

%5,36

35

%62,50

1

%1,79
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%35,71)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. A

51

%91,07

2

%3,57
 

3

%5,36
  

Doğru (%91,07)

Yanlış (%8,93)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış
sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. B  

37

%66,07

2

%3,57

15

%26,79

2

%3,57
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%30,36)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. C

1

%1,79

7

%12,50

45

%80,36

1

%1,79

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C

9

%16,07

2

%3,57

42

%75,00

2

%3,57

1

%1,79
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%23,21)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış
sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. B  

38

%67,86

5

%8,93

12

%21,43

1

%1,79
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%30,36)

Boş (%1,79)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C
3

%5,36
 

51

%91,07

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%7,14)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. A

56

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C
2

%3,57

2

%3,57

51

%91,07
 

1

%1,79
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%7,14)

Boş (%1,79)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 1061 6064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A
54

%96,43

1

%1,79
  

1

%1,79
 

Doğru (%96,43)

Yanlış (%1,79)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile
ahiret inancı arasında ilişki kurar. C

2

%3,57

1

%1,79

48

%85,71

2

%3,57

3

%5,36
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%8,93)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B
2

%3,57

47

%83,93

7

%12,50
   

Doğru (%83,93)

Yanlış (%16,07)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D
5

%8,93
 

1

%1,79

48

%85,71

2

%3,57
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%10,71)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. D

3

%5,36

1

%1,79
 

48

%85,71

3

%5,36

1

%1,79

Doğru (%85,71)

Yanlış (%8,93)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile
ahiret inancı arasında ilişki kurar. B

2

%3,57

52

%92,86

1

%1,79

1

%1,79
  

Doğru (%92,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. A
37

%66,07

5

%8,93

3

%5,36

10

%17,86

1

%1,79
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%32,14)

Boş (%1,79)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. C

12

%21,82
 

39

%70,91

2

%3,64

2

%3,64
 

Doğru (%70,91)

Yanlış (%25,45)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to talk about routines/daily
activities by using frequency adverbs and giving
explanations and reasons.

A
54

%98,18
   

1

%1,82
 

Doğru (%98,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

B
3

%5,45

41

%74,55

2

%3,64

4

%7,27

5

%9,09
 

Doğru (%74,55)

Yanlış (%16,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to talk about routines/daily
activities by using frequency adverbs and giving
explanations and reasons.

C
2

%3,64

7

%12,73

42

%76,36

3

%5,45

1

%1,82
 

Doğru (%76,36)

Yanlış (%21,82)

Boş (%1,82)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 1061 6064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. A

44

%80,00

7

%12,73
 

2

%3,64

2

%3,64
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%16,36)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. B  

46

%83,64

8

%14,55
 

1

%1,82
 

Doğru (%83,64)

Yanlış (%14,55)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. B  

54

%98,18
  

1

%1,82
 

Doğru (%98,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

1

%1,82

2

%3,64
 

51

%92,73

1

%1,82
 

Doğru (%92,73)

Yanlış (%5,45)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. A

49

%89,09

2

%3,64

1

%1,82
 

3

%5,45
 

Doğru (%89,09)

Yanlış (%5,45)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. D

1

%1,82

3

%5,45
 

50

%90,91

1

%1,82
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%7,27)

Boş (%1,82)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

22

%40,00

1

%1,82

27

%49,09

5

%9,09
  

Doğru (%40,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
3

%5,45

4

%7,27

40

%72,73

4

%7,27

4

%7,27
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%20,00)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. C

1

%1,82

7

%12,73

33

%60,00

2

%3,64

12

%21,82
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%21,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. D

3

%5,45

2

%3,64

9

%16,36

25

%45,45

15

%27,27

1

%1,82

Doğru (%45,45)

Yanlış (%27,27)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. A

35

%63,64

7

%12,73

3

%5,45

1

%1,82

9

%16,36
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%20,00)

Boş (%16,36)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 1061 6064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D

5

%9,09

3

%5,45

1

%1,82

35

%63,64

11

%20,00
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%16,36)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. A

33

%60,00

7

%12,73

6

%10,91

4

%7,27

5

%9,09
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,91)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D

2

%3,64

22

%40,00

4

%7,27

23

%41,82

4

%7,27
 

Doğru (%41,82)

Yanlış (%50,91)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D
3

%5,45

5

%9,09

8

%14,55

23

%41,82

16

%29,09
 

Doğru (%41,82)

Yanlış (%29,09)

Boş (%29,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. B

3

%5,45

43

%78,18

3

%5,45

1

%1,82

5

%9,09
 

Doğru (%78,18)

Yanlış (%12,73)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. D
8

%14,55

4

%7,27

6

%10,91

33

%60,00

4

%7,27
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%32,73)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. D

1

%1,82

3

%5,45

7

%12,73

29

%52,73

15

%27,27
 

Doğru (%52,73)

Yanlış (%20,00)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. B

8

%14,55

22

%40,00

4

%7,27

5

%9,09

16

%29,09
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%30,91)

Boş (%29,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

25

%45,45

8

%14,55

2

%3,64

5

%9,09

15

%27,27
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%27,27)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. B

15

%27,27

19

%34,55

8

%14,55

3

%5,45

10

%18,18
 

Doğru (%34,55)

Yanlış (%47,27)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. C

4

%7,27

5

%9,09

27

%49,09

10

%18,18

9

%16,36
 

Doğru (%49,09)

Yanlış (%34,55)

Boş (%16,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
37

%67,27

1

%1,82

5

%9,09

7

%12,73

5

%9,09
 

Doğru (%67,27)

Yanlış (%23,64)

Boş (%9,09)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 1061 6064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. C

7

%12,73

4

%7,27

26

%47,27

5

%9,09

13

%23,64
 

Doğru (%47,27)

Yanlış (%29,09)

Boş (%23,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. B
12

%21,82

17

%30,91

8

%14,55

11

%20,00

7

%12,73
 

Doğru (%30,91)

Yanlış (%56,36)

Boş (%12,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri
rasyonel sayı olarak ifade eder. C

9

%16,36

3

%5,45

36

%65,45

1

%1,82

6

%10,91
 

Doğru (%65,45)

Yanlış (%23,64)

Boş (%10,91)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. D   
10

%17,86

45

%80,36

1

%1,79
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%17,86)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. B
5

%8,93

46

%82,14
 

3

%5,36

2

%3,57
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden
oluştuğunu açıklar. B

3

%5,36

48

%85,71

2

%3,57
 

3

%5,36
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%8,93)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. C
1

%1,79

1

%1,79

52

%92,86

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%92,86)

Yanlış (%5,36)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin
yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. D

1

%1,79

3

%5,36
 

52

%92,86
  

Doğru (%92,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. C

17

%30,36
 

37

%66,07

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%32,14)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A

35

%62,50

14

%25,00

2

%3,57

2

%3,57

3

%5,36
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%32,14)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. D

1

%1,79

4

%7,14
 

48

%85,71

3

%5,36
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%8,93)

Boş (%5,36)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SON VİRAJ 1. DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 1061 6064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Galaksilerin yapısını açıklar. A
37

%66,07

9

%16,07
 

8

%14,29

2

%3,57
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%30,36)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. A

49

%87,50

3

%5,36
 

1

%1,79

3

%5,36
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%7,14)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız kavramını açıklar. D
2

%3,57
 

1

%1,79

52

%92,86

1

%1,79
 

Doğru (%92,86)

Yanlış (%5,36)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Evren kavramını açıklar. A
55

%98,21
  

1

%1,79
  

Doğru (%98,21)

Yanlış (%1,79)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. B

2

%3,57

47

%83,93

2

%3,57

2

%3,57

3

%5,36
 

Doğru (%83,93)

Yanlış (%10,71)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mitozun canlılar için önemini açıklar. A
43

%76,79

2

%3,57

3

%5,36

2

%3,57

6

%10,71
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%12,50)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. C
2

%3,57

2

%3,57

50

%89,29

2

%3,57
  

Doğru (%89,29)

Yanlış (%10,71)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden
oluştuğunu açıklar. D

4

%7,14

1

%1,79

6

%10,71

41

%73,21

3

%5,36

1

%1,79

Doğru (%73,21)

Yanlış (%21,43)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini
açıklar. B

2

%3,57

47

%83,93

1

%1,79

2

%3,57

3

%5,36

1

%1,79

Doğru (%83,93)

Yanlış (%10,71)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. D

2

%3,57

7

%12,50

12

%21,43

28

%50,00

6

%10,71

1

%1,79

Doğru (%50,00)

Yanlış (%39,29)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. B

1

%1,79

48

%85,71

4

%7,14

2

%3,57

1

%1,79
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%12,50)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mitozun canlılar için önemini açıklar. C
2

%3,57

3

%5,36

35

%62,50

11

%19,64

5

%8,93
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%28,57)

Boş (%8,93)
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