
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME 55 199 556 14664

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,81 6 3 4,93 6 3 5,06 5 4 3,53 6 6 4,27 7 6 4,78 38 28 28,38 302,940

Okul Ortalaması 11 3 9,67 8 2 7,19 8 2 6,82 7 2 6,58 10 3 8,61 10 4 8,79 53 17 47,66 383,960

KATILIMLAR

1 0 BUĞLEM ZOROĞLU  15 0 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 70 5 68,34 472,937 1 1 5 11 151
% 1,03

2 0 AHMET EMİR G  13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 15 0 15,00 70 5 68,33 468,486 2 2 6 16 215
% 1,47

3 0 ÇAĞAN DEMİR 7 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 68 7 65,66 466,404 1 3 8 22 249
% 1,70

4 0 HÜSEYİN BOZKURT 7A 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 13 2 12,33 69 6 66,99 465,053 1 4 10 27 284
% 1,94

5 0 İBRAHİM ALEVLİ 7A 15 0 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 12 3 11,00 68 7 65,67 462,786 2 5 11 31 322
% 2,20

6 0 ARDA UYSAL  13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 1 13,67 14 1 13,67 68 7 65,68 462,700 3 6 12 32 323
% 2,20

7 0 METE ÖZKAN  12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 13 2 12,33 68 7 65,66 458,529 4 7 13 35 392
% 2,67

8 0 ÇAĞLAR ATAŞ  12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 13 2 12,33 68 7 65,67 458,129 5 8 14 37 401
% 2,73

9 0 FEVZİ YETİM 7A 13 1 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 12 3 11,00 67 7 64,68 453,169 3 9 18 47 493
% 3,36

10 0 ELİF NİDA YILDIZ 7 13 2 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 14 1 13,67 14 1 13,67 64 11 60,34 450,560 2 10 19 52 557
% 3,80

11 0 GÖKÇE GÖKGÜN 7A 14 1 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 10 4 8,67 65 9 62,01 448,062 4 11 21 58 614
% 4,19

12 0 SERTAÇ BÜLBÜL 7A 14 1 13,67 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 14 0 14,00 11 4 9,67 64 9 61,00 445,402 5 12 24 67 697
% 4,75

13 0 YİĞİT CILIZ  12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 14 1 13,67 13 2 12,33 64 11 60,34 443,345 6 13 25 75 748
% 5,10

14 0 EYLÜL BATGİ 7A 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 1 11,67 13 2 12,33 64 9 61,00 442,202 6 14 26 77 782
% 5,33

15 0 DOĞAYUSUF YILMAZ 7A 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 15 0 15,00 13 2 12,33 63 12 59,00 434,541 7 15 33 93 1007
% 6,87

16 0 ÇAĞAN EKREN  9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 63 12 59,00 433,908 7 16 36 97 1030
% 7,02

17 0 DORUK AYAZ 7A 12 3 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 1 12,67 12 3 11,00 63 11 59,34 433,701 8 17 38 100 1037
% 7,07

18 0 ELİF ATILMIŞ 7A 11 3 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 14 1 13,67 65 7 62,67 433,347 9 18 40 105 1054
% 7,19

19 0 DENİZ SOYLU 7A 14 0 14,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 2 11,33 11 4 9,67 62 11 58,33 432,204 10 19 43 109 1079
% 7,36

20 0 MELİH SERDAR 7A 12 3 11,00 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 12 2 11,33 12 3 11,00 64 9 61,00 431,876 11 20 44 110 1090
% 7,43

21 0 DORU  YENİGELEN  12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 2 12,33 13 2 12,33 61 14 56,32 430,180 8 21 46 113 1141
% 7,78

22 0 BERİL KIR 7A 11 2 10,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 0 14,00 10 4 8,67 62 9 59,01 427,439 12 22 49 119 1239
% 8,45

23 0 ASEL YILMAZER 7A 13 2 12,33 8 1 7,67 8 2 7,33 8 1 7,67 11 1 10,67 12 3 11,00 60 10 56,67 425,473 13 23 51 121 1299
% 8,86

24 0 ZÖHRE TURA N 7E 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 12 3 11,00 62 13 57,68 419,981 1 24 57 135 1489
% 10

25 0 KARACA SİLİ 7A 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 3 11,00 10 4 8,67 61 13 56,67 419,765 14 25 59 137 1497
% 10

26 0 NEHİR UZUN 7A 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 9 6 7,00 61 14 56,33 412,797 15 26 65 154 1716
% 12

27 0 BEYZA FERT  11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 4 8,67 11 4 9,67 58 16 52,68 397,532 9 27 71 181 2270
% 15

28 0 EFE CILIZ 7B 11 2 10,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 2 3,33 11 2 10,33 12 2 11,33 51 15 45,99 396,679 1 28 73 183 2306
% 16

29 0 NİSA SEZEN 7B 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 7 4,67 11 4 9,67 59 15 54,01 396,287 2 29 74 185 2315
% 16

30 186 ETKA YAĞIZ BEKCİ 7B 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 12 3 11,00 11 4 9,67 53 22 45,67 395,234 3 30 75 189 2357
% 16

31 0 AYŞE AKKUŞ 7A 11 4 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 4 8,67 11 4 9,67 57 17 51,35 394,732 16 31 76 190 2373
% 16

32 0 MERT KANAŞ 7B 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 5 8,33 12 3 11,00 55 20 48,33 391,612 4 32 78 200 2522
% 17

33 0 ÇETİN ALKAN 7B 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 3 9,00 12 3 11,00 56 16 50,66 390,257 5 33 79 202 2571
% 18
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME 55 199 556 14664

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,81 6 3 4,93 6 3 5,06 5 4 3,53 6 6 4,27 7 6 4,78 38 28 28,38 302,940

Okul Ortalaması 11 3 9,67 8 2 7,19 8 2 6,82 7 2 6,58 10 3 8,61 10 4 8,79 53 17 47,66 383,960

KATILIMLAR

34 0 EYLÜL GÜL 7 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 8 3,33 13 2 12,33 58 16 52,67 388,777 3 34 80 204 2630
% 18

35 0 FİRDEVS NİL KARA  11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 9 6 7,00 56 17 50,33 384,762 10 35 82 210 2798
% 19

36 0 DEVİN SAVUNMUŞ 7 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 2 8,33 9 6 7,00 54 17 48,33 382,503 4 36 84 219 2902
% 20

37 0 SEVDE 7B 10 4 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 1 7,67 10 1 9,67 10 5 8,33 52 17 46,34 378,957 6 37 89 227 3044
% 21

38 0 EYMEN ÜRAL 7 11 3 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 0 3,00 8 0 8,00 9 4 7,67 48 10 44,67 374,160 5 38 96 243 3254
% 22

39 0 BURHAN EFE AKGÖR 7 11 1 10,67 7 2 6,33 5 2 4,33 8 1 7,67 10 0 10,00 5 5 3,33 46 11 42,33 362,768 6 39 99 260 3717
% 25

40 0 ŞİMAL ÖCAL 7B 9 5 7,33 6 2 5,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 3 8,00 50 14 45,33 360,698 7 40 102 265 3798
% 26

41 0 IŞIL SAYDAM  13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 9 0,00 7 8 4,33 53 19 46,66 349,148 11 41 108 289 4314
% 29

42 0 YİĞİT ÖZÇOLAK 7 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 7 4,67 9 6 7,00 44 30 34,00 328,789 7 42 125 338 5349
% 36

43 0 UTKU ÖZPINAR 7B 9 3 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 0 2,00 5 2 4,33 6 8 3,33 39 16 33,66 318,976 8 43 130 354 5868
% 40

44 0 CEM EGE * TUVAN 7B 6 0 6,00 7 2 6,33 8 2 7,33 3 3 2,00 6 6 4,00 8 6 6,00 38 19 31,66 315,201 9 44 133 358 6110
% 42

45 0 MESUT CAN AKYÜZ 7 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 0 2 -0,67 9 6 7,00 33 19 26,66 298,634 8 45 144 392 7052
% 48

46 0 UTKU ÇAĞLAR  10 5 8,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 34 41 20,33 288,716 12 46 151 413 7685
% 52

47 0 YAĞMUR İHTİYAR 7B 8 6 6,00 8 1 7,67 4 5 2,33 3 7 0,67 5 4 3,67 5 9 2,00 33 32 22,34 280,817 10 47 157 435 8184
% 56

48 0 YUSUF EMİR YILMAZ 7B 7 6 5,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 3 2 2,33 3 10 -0,33 31 30 21,00 265,155 11 48 163 456 9182
% 63

49 0 HÜSEYİN TUNA Ç*UŞ 7B 8 5 6,33 6 2 5,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 1 6 -1,00 6 9 3,00 29 30 18,99 264,146 12 49 164 458 9244
% 63

50 0 ASUDE ZEREN 7B 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 8 7 5,67 32 43 17,66 261,382 13 50 168 465 9431
% 64

51 0 C A N Ö N S O Y 7B 8 7 5,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 32 43 17,66 259,675 14 51 170 467 9546
% 65

52 0 ÖZGÜR AYTAÇ 7B 5 10 1,67 6 1 5,67 6 2 5,33 2 5 0,33 5 9 2,00 4 6 2,00 28 33 17,00 250,424 15 52 176 480 10147
% 69

53 0 ÇINAR ERDEM 7 6 2 5,33 5 1 4,67 1 3 0,00 1 5 -0,67 1 6 -1,00 6 6 4,00 20 23 12,33 248,066 9 53 177 484 10292
% 70

54 0 TAHA ARİÇ  4 9 1,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 3 12 -1,00 8 6 6,00 21 35 9,33 233,289 13 54 185 498 11347
% 77

55 0 MAHMUT GÜVEN 7B 8 7 5,67 7 1 6,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 40 9,67 227,701 16 55 189 507 11720
% 80
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(55)
9,67 7,19 6,82 6,58 8,61 8,79 47,66 383,960

İlçe
(199)

8,23 (1) 6,35 (2) 5,97 (1) 6,47 (2) 7,29 (2) 6,82 (1) 41,13 (1) 350,750
İl

(556)
7,81 (3) 5,97 (4) 6,29 (5) 5,89 (5) 6,75 (4) 6,93 (3) 39,64 (3) 347,480

Genel
(14664)

5,81 (20) 4,93 (19) 5,06 (36) 3,53 (40) 4,27 (36) 4,78 (23) 28,38 (27) 302,940
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(13)
10,13 7,69 7,18 7,54 10,03 10,41 52,98 406,280

7
(9)

9,48 6,93 6,04 5,26 6,89 8,41 43,01 366,740
7A
(16)

11,85 7,96 8,10 9,27 12,44 10,48 60,10 435,160
7B
(16)

7,12 6,06 5,56 3,71 4,54 5,88 32,87 322,080
7E
(1)

11,00 8,67 8,67 8,67 9,67 11,00 57,68 419,980
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 55 5

YUNUSEMRE ilçesinde 199 17 4
MANİSA ilinde 556 52 12 5

Genelde 14664 1187 354 157 56

DERECELER

Genelde sınava 354 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 27. oldu

MANİSA ilinde sınava 12 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
 7 7A 7B 7E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 7 7A 7B 7E

                                                1 / 2



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,25 0,69 25

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,47 0,47 47

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni
değişime zorlayan süreçleri kavrar.

1 0,44 0,53 44



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

468,486 1,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
AHMET EMİR G 75 70 5 0 68 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 6 16 215 % 1,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABcACADCDDDCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCBCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız bDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAACACBbBCDDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADBCACACDBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

462,700 2,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ARDA UYSAL 75 68 7 0 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 12 32 323 % 2,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABAACADCDDaCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCBbDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDaCACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CaBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAACACBDaCDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADBCACdCDBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

397,532 15,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BEYZA FERT 75 58 16 1 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 71 181 2270 % 15,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DdBbBcDCDDAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCdCDBcAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız cCACBACDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız dACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACAbBc CDaDCDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBCACcdbBdA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

472,937 1,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BUĞLEM ZOROĞLU 75 70 5 0 68 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 5 11 151 % 1,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABAACADCDDDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCBCDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCACDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAACACBDBCDDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADBCACdCbBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

433,908 7,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ÇAĞAN EKREN 75 63 12 0 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 16 36 97 1030 % 7,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız aABcdCAbCDacCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCBdaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CcDCACbcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAACACBDBCDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDADBCACACDBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

458,129 2,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ÇAĞLAR ATAŞ 75 68 7 0 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 14 37 401 % 2,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız cCBaBcDCDDACABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBdDBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACBACDDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACACBDBCDBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DaDADBCACACbBCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

430,180 7,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DORU  YENİGELEN 75 61 14 0 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 21 46 113 1141 % 7,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBbBcDCDDAdABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBaaBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DaACBACbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız adCDADACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACACBDcCDBDCcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBdACAdDBCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

384,762 19,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
FİRDEVS NİL KARA 75 56 17 2 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 35 82 210 2798 % 19,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız cCBbBcDCDDACABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBdaBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCAaBACDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız  CACBD CDdbdDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBcAcBCACdbDaaA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

349,148 29,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
IŞIL SAYDAM 75 53 19 3 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 41 108 289 4314 % 29,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABAAdADCDDDCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCBCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 9 3 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDc ab  Dcdccba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDADcCACcCbddcc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

458,529 2,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
METE ÖZKAN 75 68 7 0 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 13 35 392 % 2,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBaBcDCDDAbABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCaCDBcAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACBACDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACACBDBCDBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBdACACbBCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

233,289 77,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
TAHA ARİÇ 75 21 35 19 9 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 54 185 498 11347 % 77,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DacbBcabDaAdd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCadD  cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız acdDca    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız cabCaacdacDaDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız cBDADcbAdAdDaC 

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

288,716 52,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
UTKU ÇAĞLAR 75 34 41 0 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 46 151 413 7685 % 52,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız cCBbBcDCDDdbABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCadDBbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız cCbbdcaDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız abCDcabCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız AdcbacBCcccCDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DdaADaCACcCbcad

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

443,345 5,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
YİĞİT CILIZ 75 64 11 0 60 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 25 75 748 % 5,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBbBdDCDDAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBCDBaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız cCACBACDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACcADACac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACACBDBCDdDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADdCACACDaCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

362,768 25,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
BURHAN EFE AKGÖR 75 46 11 18 42 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 99 260 3717 % 25,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 1 3 10,67 % 71

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BAB ACADC DD Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız B ADCadDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CD CAa d A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CcBBAC ADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 0 5 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız  D  C CBDBCDD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 5 5 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDAcddACA   d  

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 1 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

466,404 1,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ÇAĞAN DEMİR 75 68 7 0 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 8 22 249 % 1,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBaBADCDDAbABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBdDcDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DdACBACDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACACBDBCDBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBCACACbBCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

248,066 70,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ÇINAR ERDEM 75 20 23 32 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 53 177 484 10292 % 70,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 2 7 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız B c ACA  D bC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız   ADCa  AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız  ba  a B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız Cc ad b b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 6 8 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız  c  C   cc bad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız B Ab CAd dDaCba

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 0 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 1 1 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

382,503 19,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DEVİN SAVUNMUŞ 75 54 17 4 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 36 84 219 2902 % 19,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BcBcACADCDDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCadaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCAaaaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 2 4 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDA CACBD C b d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız cDAcBCACdCbaaAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

450,560 3,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ELİF NİDA YILDIZ 75 64 11 0 60 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 19 52 557 % 3,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBaBAaCDDACABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBCDBaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız cCACBACcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BAbDADACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız cCACBDBCDBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBCACdCDBCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

388,777 17,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
EYLÜL GÜL 75 58 16 1 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 34 80 204 2630 % 17,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBbcAaCDDAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCaCDBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACBACDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız dACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız AdACBDcaDdadbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBCACAdDdCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

374,160 22,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
EYMEN ÜRAL 75 48 10 17 44 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 96 243 3254 % 22,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBaBcDCDDAdAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCaCDBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACBcCbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız  A    AC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 0 7 8,00 % 53

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız  C CB  C  DC DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DB ADdCAbcb BCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 0 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

298,634 48,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MESUT CAN AKYÜZ 75 33 19 23 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 45 144 392 7052 % 48,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BAccACAaCDDDbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDAbacCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CbDaACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız d d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDADBdACdaDBbcD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

328,789 36,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
YİĞİT ÖZÇOLAK 75 44 30 1 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 42 125 338 5349 % 36,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız cCBbcdbCDDdCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCaCaBDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız cCACBACcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız addadDACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız cbACdDcCcBcaDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DaDADBCAddaDddA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

425,473 8,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ASEL YILMAZER 75 60 10 5 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 23 51 121 1299 % 8,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DdBCBcDCDDACABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCB aBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCAaBACDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDcDACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 1 3 10,67 % 71

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız  C CBDcCDBD DDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DacADBCACAdDBCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

394,732 16,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
AYŞE AKKUŞ 75 57 17 1 51 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 31 76 190 2373 % 16,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız aABcAaADCDDDCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCadaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDcCACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CaBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DcA CACBDaCDbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADBdACdbbBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

427,439 8,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
BERİL KIR 75 62 9 4 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 22 49 119 1239 % 8,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 2 2 10,33 % 69

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız b BaBADCDDA ABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBdDBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACBACDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BAbDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 0 1 14,00 % 93

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız  CACBDBCDBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDAa CACdCbBCc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

432,204 7,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
DENİZ SOYLU 75 62 11 2 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 19 43 109 1079 % 7,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 0 1 14,00 % 93

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBCBADCDDA ABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCcdDBcAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DdACBACDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız  CbCdDBCDBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DabADBCACACbcCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

434,541 6,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
DOĞAYUSUF YILMAZ 75 63 12 0 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 15 33 93 1007 % 6,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABcAbADCDDcdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCBCDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız dDDdACcBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CaBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAACACBDBCDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADBCACAdDcCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

433,701 7,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
DORUK AYAZ 75 63 11 1 59 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 17 38 100 1037 % 7,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BbBcACADCDDbCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BcADCadDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CaBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 1 1 12,67 % 84

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAACACdD CDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADdaACACaBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

433,347 7,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ELİF ATILMIŞ 75 65 7 3 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 18 40 105 1054 % 7,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BcBcACADCDD CBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCBCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDb b CBDBCDDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADBCACdCDBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

442,202 5,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
EYLÜL BATGİ 75 64 9 2 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 26 77 782 % 5,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABcAbADCDDDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BcADCaCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDcCACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDaBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 1 2 11,67 % 78

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDA C CBDaCDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDADBCACACDBCAc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

453,169 3,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
FEVZİ YETİM 75 67 7 1 64 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 18 47 493 % 3,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 1 1 12,67 % 84

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABcACADCDD CBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCaCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCACcBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAACACBDBCDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADBdACdaDBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

448,062 4,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
GÖKÇE GÖKGÜN 75 65 9 1 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 21 58 614 % 4,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABAAaADCDDDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BcADCcdDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCACDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAACACBDBCDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDADBCACA babAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

465,053 1,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
HÜSEYİN BOZKURT 75 69 6 0 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 10 27 284 % 1,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBbBADCDDAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBCDBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACBbCDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACACBDBCDBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBdACAaDBCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

462,786 2,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
İBRAHİM ALEVLİ 75 68 7 0 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 11 31 322 % 2,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBCBADCDDACABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCaCDBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız adACBACDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACACBDBCcBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBCACAabdCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

419,765 10,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
KARACA SİLİ 75 61 13 1 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 59 137 1497 % 10,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBaBADCDDAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBdDBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCAaBACDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız cACDADdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız dCcCdDBCDBDCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADB ACddacCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 1 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

431,876 7,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
MELİH SERDAR 75 64 9 2 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 20 44 110 1090 % 7,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DCBbBcaCDDACABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBCDBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACBACD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız cbACBDBCD DCDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADBCACcdDaCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

412,797 11,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
NEHİR UZUN 75 61 14 0 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 65 154 1716 % 11,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız cdBCBcDCDDACABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBCDBDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız aCACBACDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACACdDBCDBDCDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız caDAacCACbbDBCA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

445,402 4,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
SERTAÇ BÜLBÜL 75 64 9 2 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 24 67 697 % 4,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABAACADCDDDCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDAbCBdD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDcCACDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 0 1 14,00 % 93

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DD ACACBDBCDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDAcBbACAaaBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

261,382 64,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ASUDE ZEREN 75 32 43 0 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 50 168 465 9431 % 64,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DbabccDCDaAaAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCBdacaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız caAbBACcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BddbAbACbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız cdbaBadCcdDaDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız bBDAadCACbdbBCc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

259,675 65,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
C A N Ö N S O Y 75 32 43 0 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 51 170 467 9546 % 65,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız bdBCBbDabDACcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız bDCadaBadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DaAbdcbacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BdCDADACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız cddaBcadadDaccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DaDbacCAbAdbBdA

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

315,201 41,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
CEM EGE * TUVAN 75 38 19 18 31 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 44 133 358 6110 % 41,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 0 9 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız B   ACA C D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız cDADCaCD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCAaDdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız Cc Bd  cD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAcdbCd d cDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDADcaACbCa CAc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

390,257 17,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ÇETİN ALKAN 75 56 16 3 50 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 79 202 2571 % 17,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BcBcAacDCDDD Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BcADCaCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDcdACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBACDADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız cDbACACBD CD Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDADBCACAdaBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

396,679 15,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
EFE CILIZ 75 51 15 9 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 73 183 2306 % 15,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 2 2 10,33 % 69

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız B dcACADCDDDCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BcADCBdacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCAaDacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CcBcA    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 2 2 10,33 % 69

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDA bACBDaCDD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDAD CACACDcbAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

395,234 16,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  186
ETKA YAĞIZ BEKCİ 75 53 22 0 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 30 75 189 2357 % 16,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BcBcACADCDDDCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız cDAbCBbDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CcDCAbDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDaBbCabcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDAbCACdDBCDDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BbADaaACACDBdAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

264,146 63,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
HÜSEYİN TUNA Ç*UŞ 75 29 30 16 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 49 164 458 9244 % 63,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DbBdBd CDDACcc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCadD DA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız bCAaBACDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız ad  cDdb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 6 8 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız  dcdcb      D c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DacAcddACcdDBdc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

227,701 79,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
MAHMUT GÜVEN 75 23 40 12 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 55 189 507 11720 % 79,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız abaCBbDCDcAdABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCaCDBD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız cacbddCaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız cacdBaBdcdDdabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız bdbAbadbaAdDcbd

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 1 3 25
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

391,612 17,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
MERT KANAŞ 75 55 20 0 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 78 200 2522 % 17,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DdBaBcDCDDAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCcdDBcAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız aCACBACDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız BACbADACca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız bCACBDcCDacaDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DBDADaCACACDcCc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

396,287 15,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
NİSA SEZEN 75 59 15 1 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 29 74 185 2315 % 15,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABAACAbCDDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCBCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCAaDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBaACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDddCACBccb Ddd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BcADdCACcaDBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

250,424 69,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ÖZGÜR AYTAÇ 75 28 33 14 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 52 176 480 10147 % 69,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DdcaBAadcbdbABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADC b B AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACB ac B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız  ddbc ACc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız dCA BbadcaDbDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız baDADcaAd   d  

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 1 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

378,957 20,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
SEVDE 75 52 17 6 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 89 227 3044 % 20,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABcAbAbCDDDC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BcADCaCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CcaCACDadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBBA bADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 1 4 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DD  CACBD CD dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BcADcCAbAdDBCAc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 3 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

360,698 25,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ŞİMAL ÖCAL 75 50 14 11 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 102 265 3798 % 25,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DbBbBAaCa AbABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADCcC  cAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız DCACBACDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız cACDADACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 3 5 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız  CbCB  CDc CDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 3 3 8,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DB ADB ACAC cbc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 0 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

318,976 40,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
UTKU ÖZPINAR 75 39 16 20 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 43 130 354 5868 % 40,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 3 3 8,00 % 53

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABcA AaCDD  Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCcCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCAacBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız C   A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 2 8 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DbA CACa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız aDAD dACdCaddcc

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 4 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

280,817 55,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
YAĞMUR İHTİYAR 75 33 32 10 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 47 157 435 8184 % 55,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBCBADCDDACABA

Cevaplarınız DaBdcADC DddABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ADCBCDBDAA

Cevaplarınız ADC CDcDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DCACBACDDB

Cevaplarınız cCAadAdc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BACDADACDB

Cevaplarınız aAbbbDbCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 4 6 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A ACACBDBCDBDCDDA

Cevaplarınız ACbdcD CDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A DBDADBCACACDBCA

Cevaplarınız DcaAcBdAadd Bac

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 2 2 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 1 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

265,155 62,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
YUSUF EMİR YILMAZ 75 31 30 14 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 48 163 456 9182 % 62,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BdB AbAbCbD Cda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BaADCadDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CcDCACDBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız acBcdacbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 2 10 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DDb   dB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız abAccbAbb cd cD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

419,981 10,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
ZÖHRE TURA N 75 62 13 0 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 57 135 1489 % 10,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 55 199 556 14664

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BABAACADCDDDCBC

Cevaplarınız BABcAbADCDDbCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADCBCDAA

Cevaplarınız BDADCaCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDCACDBBA

Cevaplarınız CDDCACDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDBBACDADA

Cevaplarınız CDBdACDADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DDAACACBDBCDDCB

Cevaplarınız DbAACACBDaaDDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDADBCACACDBCAD

Cevaplarınız BDADBCACddbBCAD

Türkçe S D Y B%
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 4 3 1 75
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

55 199 556 14664

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. D
2

%3,64

5

%9,09

7

%12,73

36

%65,45

5

%9,09
 

Doğru (%65,45)

Yanlış (%25,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz
okur. C

2

%3,64

5

%9,09

36

%65,45

7

%12,73

5

%9,09
 

Doğru (%65,45)

Yanlış (%25,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. B
2

%3,64

45

%81,82

4

%7,27

1

%1,82

3

%5,45
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%12,73)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C
19

%34,55

16

%29,09

14

%25,45

3

%5,45

3

%5,45
 

Doğru (%25,45)

Yanlış (%69,09)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metin türlerini ayırt eder. B  
47

%85,45

6

%10,91

1

%1,82

1

%1,82
 

Doğru (%85,45)

Yanlış (%12,73)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A
17

%30,91

2

%3,64

29

%52,73

3

%5,45

4

%7,27
 

Doğru (%30,91)

Yanlış (%61,82)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki anlatım biçimlerini belirler. D
8

%14,55

5

%9,09
 

39

%70,91

3

%5,45
 

Doğru (%70,91)

Yanlış (%23,64)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. C
1

%1,82

1

%1,82

51

%92,73

1

%1,82

1

%1,82
 

Doğru (%92,73)

Yanlış (%5,45)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. D
1

%1,82

2

%3,64

1

%1,82

48

%87,27

3

%5,45
 

Doğru (%87,27)

Yanlış (%7,27)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D
3

%5,45

1

%1,82

1

%1,82

48

%87,27

2

%3,64
 

Doğru (%87,27)

Yanlış (%9,09)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medya metinlerini değerlendirir. A
50

%90,91
  

5

%9,09
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

55 199 556 14664

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
10

%18,18

10

%18,18

26

%47,27

6

%10,91

3

%5,45
 

Doğru (%47,27)

Yanlış (%47,27)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A

51

%92,73
 

3

%5,45

1

%1,82
  

Doğru (%92,73)

Yanlış (%7,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve
bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
değerlendirir.

B
2

%3,64

49

%89,09

2

%3,64

1

%1,82

1

%1,82
 

Doğru (%89,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A
38

%69,09

1

%1,82

8

%14,55

2

%3,64

6

%10,91
 

Doğru (%69,09)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,91)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. A

54

%98,18

1

%1,82
    

Doğru (%98,18)

Yanlış (%1,82)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. D  

3

%5,45
 

52

%94,55
  

Doğru (%94,55)

Yanlış (%5,45)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. C

1

%1,82
 

54

%98,18
   

Doğru (%98,18)

Yanlış (%1,82)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı
Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B

22

%40,00

24

%43,64

6

%10,91

1

%1,82

2

%3,64
 

Doğru (%43,64)

Yanlış (%52,73)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. C

1

%1,82

3

%5,45

28

%50,91

21

%38,18

2

%3,64
 

Doğru (%50,91)

Yanlış (%45,45)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış
sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. D

10

%18,18
  

42

%76,36

3

%5,45
 

Doğru (%76,36)

Yanlış (%18,18)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. B  

46

%83,64

5

%9,09
 

4

%7,27
 

Doğru (%83,64)

Yanlış (%9,09)

Boş (%7,27)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

55 199 556 14664

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu
ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

D
5

%9,09

1

%1,82

11

%20,00

34

%61,82

4

%7,27
 

Doğru (%61,82)

Yanlış (%30,91)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. A

52

%94,55
 

1

%1,82

1

%1,82

1

%1,82
 

Doğru (%94,55)

Yanlış (%3,64)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. A

43

%78,18

3

%5,45

5

%9,09
 

4

%7,27
 

Doğru (%78,18)

Yanlış (%14,55)

Boş (%7,27)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. D
6

%11,11

1

%1,85

12

%22,22

34

%62,96

1

%1,85
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%35,19)

Boş (%1,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C
5

%9,26
 

43

%79,63

5

%9,26

1

%1,85
 

Doğru (%79,63)

Yanlış (%18,52)

Boş (%1,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A
51

%94,44

1

%1,85

1

%1,85
 

1

%1,85
 

Doğru (%94,44)

Yanlış (%3,70)

Boş (%1,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C
12

%22,22

5

%9,26

37

%68,52
   

Doğru (%68,52)

Yanlış (%31,48)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. B  

46

%85,19

1

%1,85

5

%9,26

2

%3,70
 

Doğru (%85,19)

Yanlış (%11,11)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A
47

%87,04

1

%1,85

3

%5,56

1

%1,85

2

%3,70
 

Doğru (%87,04)

Yanlış (%9,26)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. C
2

%3,70

1

%1,85

48

%88,89

2

%3,70

1

%1,85
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%9,26)

Boş (%1,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D
2

%3,70

4

%7,41

9

%16,67

39

%72,22
  

Doğru (%72,22)

Yanlış (%27,78)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

55 199 556 14664

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile
ahiret inancı arasında ilişki kurar. D

1

%1,85

3

%5,56

7

%12,96

38

%70,37

5

%9,26
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%20,37)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B
17

%31,48

30

%55,56

5

%9,26

2

%3,70
  

Doğru (%55,56)

Yanlış (%44,44)

Boş (%0,00)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. B

8

%14,81

35

%64,81

4

%7,41

3

%5,56

4

%7,41
 

Doğru (%64,81)

Yanlış (%27,78)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. A

41

%75,93

2

%3,70

1

%1,85

9

%16,67

1

%1,85
 

Doğru (%75,93)

Yanlış (%22,22)

Boş (%1,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to talk about routines/daily
activities by using frequency adverbs and giving
explanations and reasons.

C
1

%1,85

3

%5,56

38

%70,37

4

%7,41

8

%14,81
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%14,81)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

2

%3,70

6

%11,11

2

%3,70

37

%68,52

7

%12,96
 

Doğru (%68,52)

Yanlış (%18,52)

Boş (%12,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to talk about routines/daily
activities by using frequency adverbs and giving
explanations and reasons.

A
39

%72,22

3

%5,56

6

%11,11

1

%1,85

5

%9,26
 

Doğru (%72,22)

Yanlış (%18,52)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

3

%5,56

2

%3,70

1

%1,85

43

%79,63

5

%9,26
 

Doğru (%79,63)

Yanlış (%11,11)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. A

44

%81,48

2

%3,70

1

%1,85

2

%3,70

5

%9,26
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%9,26)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. C

1

%1,85

2

%3,70

49

%90,74

1

%1,85

1

%1,85
 

Doğru (%90,74)

Yanlış (%7,41)

Boş (%1,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to ask questions related to the
frequency of events. D

6

%11,11

1

%1,85

10

%18,52

32

%59,26

5

%9,26
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%31,48)

Boş (%9,26)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

55 199 556 14664

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

B
4

%7,41

36

%66,67

5

%9,26

1

%1,85

8

%14,81
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%18,52)

Boş (%14,81)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

23

%42,59

2

%3,70

8

%14,81

3

%5,56

18

%33,33
 

Doğru (%42,59)

Yanlış (%24,07)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. C
3

%5,56

4

%7,41

40

%74,07

6

%11,11

1

%1,85
 

Doğru (%74,07)

Yanlış (%24,07)

Boş (%1,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

35

%64,81

7

%12,96

4

%7,41

1

%1,85

7

%12,96
 

Doğru (%64,81)

Yanlış (%22,22)

Boş (%12,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. C
2

%3,70

2

%3,70

43

%79,63

4

%7,41

3

%5,56
 

Doğru (%79,63)

Yanlış (%14,81)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. B
3

%5,56

40

%74,07

2

%3,70

7

%12,96

2

%3,70
 

Doğru (%74,07)

Yanlış (%22,22)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D
3

%5,56

3

%5,56

5

%9,26

38

%70,37

5

%9,26
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%20,37)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. B
7

%12,96

24

%44,44

9

%16,67

2

%3,70

12

%22,22
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%33,33)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. C
2

%3,70

1

%1,85

41

%75,93

5

%9,26

5

%9,26
 

Doğru (%75,93)

Yanlış (%14,81)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. D
2

%3,70

1

%1,85

8

%14,81

37

%68,52

6

%11,11
 

Doğru (%68,52)

Yanlış (%20,37)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

6

%11,11

27

%50,00

5

%9,26

9

%16,67

7

%12,96
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,04)

Boş (%12,96)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

55 199 556 14664

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

2

%3,70

3

%5,56

4

%7,41

38

%70,37

7

%12,96
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%16,67)

Boş (%12,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
7

%12,96

4

%7,41

29

%53,70

6

%11,11

8

%14,81
 

Doğru (%53,70)

Yanlış (%31,48)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. D

1

%1,85

1

%1,85

3

%5,56

45

%83,33

4

%7,41
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%9,26)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. D

1

%1,85

6

%11,11

6

%11,11

39

%72,22

2

%3,70
 

Doğru (%72,22)

Yanlış (%24,07)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. A

35

%64,81

3

%5,56

3

%5,56

5

%9,26

8

%14,81
 

Doğru (%64,81)

Yanlış (%20,37)

Boş (%14,81)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. D
1

%1,82

3

%5,45

7

%12,73

43

%78,18

1

%1,82
 

Doğru (%78,18)

Yanlış (%20,00)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Evren kavramını açıklar. B
18

%32,73

33

%60,00

2

%3,64

2

%3,64
  

Doğru (%60,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin
yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. D

2

%3,64

4

%7,27

5

%9,09

41

%74,55

3

%5,45
 

Doğru (%74,55)

Yanlış (%20,00)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. A
54

%98,18

1

%1,82
    

Doğru (%98,18)

Yanlış (%1,82)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden
oluştuğunu açıklar. D

4

%7,27

2

%3,64

7

%12,73

42

%76,36
  

Doğru (%76,36)

Yanlış (%23,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B
4

%7,27

32

%58,18

8

%14,55

7

%12,73

4

%7,27
 

Doğru (%58,18)

Yanlış (%34,55)

Boş (%7,27)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF İŞLEYEN ZEKA 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

55 199 556 14664

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Galaksilerin yapısını açıklar. C
4

%7,27

3

%5,45

35

%63,64

11

%20,00

2

%3,64
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%32,73)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Galaksilerin yapısını açıklar. A
54

%98,18

1

%1,82
    

Doğru (%98,18)

Yanlış (%1,82)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. C

2

%3,64

4

%7,27

45

%81,82

4

%7,27
  

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. A

27

%49,09

4

%7,27

7

%12,73

15

%27,27

2

%3,64
 

Doğru (%49,09)

Yanlış (%47,27)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mayozun canlılar için önemini açıklar. C
7

%12,73

4

%7,27

23

%41,82

17

%30,91

4

%7,27
 

Doğru (%41,82)

Yanlış (%50,91)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Galaksilerin yapısını açıklar. D
6

%10,91

16

%29,09

1

%1,82

27

%49,09

5

%9,09
 

Doğru (%49,09)

Yanlış (%41,82)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mitozun canlılar için önemini açıklar. B
7

%12,73

31

%56,36

8

%14,55

7

%12,73

2

%3,64
 

Doğru (%56,36)

Yanlış (%40,00)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mayozun canlılar için önemini açıklar. C
4

%7,27

5

%9,09

36

%65,45

8

%14,55

2

%3,64
 

Doğru (%65,45)

Yanlış (%30,91)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. A
39

%70,91

1

%1,82

10

%18,18

2

%3,64

3

%5,45
 

Doğru (%70,91)

Yanlış (%23,64)

Boş (%5,45)
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