
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME 165 165 593 16332

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,11 7 2 6,01 7 2 6,23 7 2 6,51 10 4 9,11 12 5 10,22 57 20 50,19 359,550

Okul Ortalaması 16 4 14,67 8 2 7,03 8 2 6,80 8 1 8,03 12 3 10,93 14 5 12,50 65 16 59,96 393,350

KATILIMLAR

1 0 CEREN KINAY 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,784 1 1 1 2 34
% 0,21

2 0 NİLDA ÇİNGİRT 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,784 1 1 1 2 34
% 0,21

3 0 EYLÜL ÇETİNDAĞ 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,784 1 1 1 2 34
% 0,21

4 0 ALİ TUNA YILMAZ 8 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,467 4 4 4 5 64
% 0,39

5 0 ZEYNEP ADANALI 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 495,773 1 5 5 7 85
% 0,52

6 0 POYRAZ BADEM 8 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 495,251 5 6 6 9 100
% 0,61

7 0 DURU POLAT 8B 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 493,035 1 7 7 13 173
% 1,06

8 0 MEHMET KAAN GÖKTEKİN8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 492,192 2 8 8 14 203
% 1,24

9 0 ASLI LİDYA ÇAKMAK 8 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 491,671 6 9 9 15 242
% 1,48

10 0 İKRA BOZHALAN 8 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 489,580 7 10 10 17 285
% 1,75

11 0 KAYRA SAYAR 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,01 489,454 3 11 11 18 294
% 1,80

12 0 BORAN ŞENVER 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 87 3 86,00 486,442 8 12 12 22 410
% 2,51

13 0 MEHMET METEHAN AK8 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 87 3 86,01 486,295 9 13 13 23 415
% 2,54

14 0 İ ARDA GÜLMEZ 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 486,000 4 14 14 25 440
% 2,69

15 0 SEMİH ONUR TAŞKIN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 485,874 5 15 15 26 448
% 2,74

16 1903 ARDA ATA EKİN 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,68 483,989 6 16 16 29 517
% 3,17

17 0 EREN NAYMANOL 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 87 3 86,00 482,905 10 17 17 31 593
% 3,63

18 0 BİLGEHAN ALTINTAŞ 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 85 5 83,34 481,899 7 18 18 35 643
% 3,94

19 0 MEHMET KEREM GÜRKAN8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 86 4 84,67 481,189 11 19 19 36 689
% 4,22

20 0 BURAK DAYIOĞLU 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 480,498 8 20 20 39 760
% 4,65

21 0 HAKAN ÖZTÜRK 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 20 0 20,00 86 2 85,33 480,152 12 21 21 40 779
% 4,77

22 0 SEREN YAVUZKASAP 8 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 17 1 16,67 19 1 18,67 83 5 81,34 473,245 13 22 22 49 1196
% 7,32

23 0 BETÜL ESENKAYA 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 81,99 472,337 14 23 23 52 1287
% 7,88

24 0 YAĞMUR EZER  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 85 5 83,34 472,027 1 24 24 54 1305
% 7,99

25 0 CEMRE SU ÜNAL 8 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 20 0 20,00 83 6 81,00 471,644 15 25 25 55 1325
% 8,11

26 0 DERİN DEMİR  20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 84 6 82,01 469,282 2 26 26 60 1469
% 8,99

27 0 TOPRAK UZUN 8 19 1 18,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 80 10 76,67 467,258 16 27 27 66 1601
% 9,80

28 0 BELİNAY ÇELİK 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 84 6 82,01 466,018 9 28 28 68 1686
% 10

29 0 DENİZ GÜNEY 8 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 82 7 79,67 465,951 17 29 29 69 1688
% 10

30 0 FURKAN GÜÇBİLEK  20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,34 465,224 3 30 30 71 1733
% 11

31 0 DOĞA ÖZCAN  18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,33 464,450 4 31 31 73 1793
% 11

32 0 EREN BURŞUK 8 18 2 17,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 81 9 78,00 463,036 18 32 32 77 1877
% 11

33 0 OSMAN BATUR DİLEK 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 1 17,67 20 0 20,00 82 7 79,68 462,346 10 33 33 78 1915
% 12
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,11 7 2 6,01 7 2 6,23 7 2 6,51 10 4 9,11 12 5 10,22 57 20 50,19 359,550

Okul Ortalaması 16 4 14,67 8 2 7,03 8 2 6,80 8 1 8,03 12 3 10,93 14 5 12,50 65 16 59,96 393,350

KATILIMLAR

34 0 TOPRAK ÖTEN 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 82 8 79,33 462,050 11 34 34 79 1931
% 12

35 0 KAĞAN ÇAPANİK 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 81 9 78,01 459,470 2 35 35 83 2079
% 13

36 0 YASMİN KUŞUÇAR 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 2 15,33 18 2 17,33 81 7 78,66 458,286 3 36 36 89 2182
% 13

37 0 BERRANUR GÜLLÜ 8C 18 2 17,33 8 0 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 0 19,00 16 3 15,00 79 7 76,67 455,654 1 37 37 93 2381
% 15

38 0 KIVANÇ ARI 8B 18 1 17,67 6 1 5,67 8 1 7,67 8 1 7,67 18 2 17,33 18 0 18,00 76 6 74,01 455,107 4 38 38 94 2411
% 15

39 0 EGEMEN DENİZ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 17 1 16,67 19 0 19,00 79 8 76,34 454,492 12 39 39 95 2456
% 15

40 0 EFE GİRGİNOĞLU  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 19 1 18,67 80 7 77,68 451,043 5 40 40 101 2674
% 16

41 0 AHMET TOPALOĞLU 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 79 11 75,34 450,907 2 41 41 102 2684
% 16

42 0 DAMLA KÖSE 8 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 17 3 16,00 79 7 76,66 450,708 19 42 42 103 2694
% 16

43 0 AHMET FÖR 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 3 13,00 18 1 17,67 79 7 76,68 450,054 1 43 43 106 2742
% 17

44 0 SUDE ÜSTÜNTAŞ 8C 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 0 17,00 17 3 16,00 79 7 76,67 450,045 3 44 44 107 2743
% 17

45 0 ERDEM EFE KARADAŞ 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 81 9 78,00 449,218 13 45 45 109 2791
% 17

46 0 EGE KABAKCI 8 20 0 20,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 15 3 14,00 18 2 17,33 77 11 73,34 449,120 20 46 46 110 2800
% 17

47 0 ENES ADA 8C 19 1 18,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 17 1 16,67 16 3 15,00 77 9 74,01 448,519 4 47 47 112 2833
% 17

48 0 AHMET ALPEREN COŞKUN8 17 3 16,00 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 15 0 15,00 18 2 17,33 77 7 74,67 443,692 21 48 48 116 3173
% 19

49 0 DEFNE KIRDÖK  18 2 17,33 6 4 4,67 4 4 2,67 10 0 10,00 20 0 20,00 16 4 14,67 74 14 69,34 443,605 6 49 49 117 3179
% 19

50 0 BEKTAŞ YAĞDIRAN 8 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 77 13 72,68 443,534 22 50 50 118 3183
% 19

51 0 FIRAT KILIÇARSLAN 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 3 13,00 17 3 16,00 78 9 75,01 443,382 5 51 51 120 3194
% 20

52 0 BERKAY ULUYURT 8 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 3 12,00 18 2 17,33 77 9 74,01 442,415 23 52 52 122 3263
% 20

53 0 ONUR BARIK 8 17 3 16,00 3 0 3,00 7 2 6,33 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 73 9 70,00 441,834 24 53 53 124 3313
% 20

54 0 EFE AYDIN ULAŞ 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 16 4 14,67 78 11 74,34 440,259 25 54 54 129 3439
% 21

55 0 METE KAVASOĞLU 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 2 15,33 16 4 14,67 76 12 72,00 437,259 5 55 55 139 3661
% 22

56 0 H İREM YAN 8 20 0 20,00 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 16 3 15,00 15 5 13,33 74 15 69,00 435,062 26 56 56 144 3813
% 23

57 0 DOĞA ÖNEM  20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 17 3 16,00 75 9 72,00 434,315 7 57 57 145 3867
% 24

58 0 RÜYA EFENDİOĞLU 8B 18 0 18,00 9 0 9,00 6 3 5,00 10 0 10,00 14 1 13,67 16 3 15,00 73 7 70,67 432,577 6 58 58 148 3991
% 24

59 0 EMRE BOZDAĞ 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 75 15 70,01 431,765 7 59 59 150 4048
% 25

60 0 AYAZ YAVUZ 8 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 16 4 14,67 75 13 70,66 431,383 27 60 60 151 4078
% 25

61 0 TALHA KARAKAYA 8 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 3 15,00 15 5 13,33 75 14 70,33 430,656 28 61 61 153 4129
% 25

62 763 CEMİL ÖNEM 8 15 4 13,67 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 76 11 72,34 430,579 29 62 62 154 4136
% 25

63 0 OZAN AYDINYER 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 16 3 15,00 17 3 16,00 75 14 70,34 430,271 8 63 63 156 4148
% 25

64 0 KAAN YÜCE 8 17 2 16,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 17 2 16,33 15 2 14,33 72 13 67,66 428,824 30 64 64 160 4251
% 26

65 0 ELİF BEYZA YILDIR M 8 16 4 14,67 7 1 6,67 8 1 7,67 9 1 8,67 16 3 15,00 17 3 16,00 73 13 68,68 427,058 31 65 65 166 4390
% 27

66 0 BELİNAY YÜCEL 8 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 0 16,00 16 4 14,67 74 12 70,01 425,237 32 66 66 172 4513
% 28
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME 165 165 593 16332

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,11 7 2 6,01 7 2 6,23 7 2 6,51 10 4 9,11 12 5 10,22 57 20 50,19 359,550

Okul Ortalaması 16 4 14,67 8 2 7,03 8 2 6,80 8 1 8,03 12 3 10,93 14 5 12,50 65 16 59,96 393,350

KATILIMLAR

67 0 ALEYNA AKSOY 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 6 8,00 17 3 16,00 74 12 70,01 421,912 9 67 67 176 4740
% 29

68 0 ALİ BERK BEKER 8 18 1 17,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 14 5 12,33 17 3 16,00 71 17 65,34 421,748 33 68 68 177 4754
% 29

69 0 NİDA BOZYİĞİT 8 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 2 8,33 16 4 14,67 72 9 69,00 421,297 34 69 69 179 4784
% 29

70 0 MUSTAFA KİŞ 8E 15 5 13,33 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 14 1 13,67 17 3 16,00 71 13 66,66 416,177 1 70 70 192 5129
% 31

71 0 ELİF GÖKSU 8D 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 16 4 14,67 74 12 70,01 415,110 2 71 71 194 5208
% 32

72 0 DURU SANGU 8 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 70 10 66,66 413,738 35 72 72 200 5301
% 32

73 0 İREM ZEHRA KAYAOĞLU8 18 2 17,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 14 5 12,33 13 4 11,67 71 15 66,00 411,804 36 73 73 205 5420
% 33

74 0 MERVE SARGIN 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 15 3 14,00 12 3 11,00 70 12 66,00 411,089 6 74 74 206 5485
% 34

75 0 YİĞİT ASLAN 8 18 1 17,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 7 7,67 16 4 14,67 72 14 67,35 410,850 37 75 75 207 5503
% 34

76 0 EYMEN AŞKIN 8A 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 13 4 11,67 72 10 68,67 409,977 14 76 76 211 5570
% 34

77 0 ELA ÜNLÜBAŞ 8 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 3 12,00 15 5 13,33 70 16 64,66 409,362 38 77 77 215 5610
% 34

78 0 ENSAR EFE KOÇAK 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 6 10,00 17 2 16,33 72 15 66,99 409,333 7 78 78 216 5614
% 34

79 0 ALİ AKSOY 8 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 3 12,00 14 6 12,00 71 15 66,00 408,498 39 79 79 219 5677
% 35

80 0 BATUHAN DEĞİRMENCİ8D 16 4 14,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 15 3 14,00 16 4 14,67 68 20 61,35 408,281 3 80 80 220 5688
% 35

81 0 M ENES BORA 8D 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 14 3 13,00 14 5 12,33 69 17 63,32 407,683 4 81 81 223 5733
% 35

82 0 EDİZ KAAN YAZGÜN 8 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 5 9,33 14 6 12,00 70 16 64,67 407,260 40 82 82 225 5759
% 35

83 0 ECRİN ÇİÇEK 8 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 4 9,67 15 4 13,67 69 15 64,01 402,713 41 83 83 233 6077
% 37

84 0 ENES ATİK 8 18 0 18,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 5 9,33 13 4 11,67 68 13 63,67 402,259 42 84 84 236 6108
% 37

85 0 EREN GÜLTOMRUK 8 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 3 7,00 15 5 13,33 69 12 64,99 401,175 43 85 85 239 6189
% 38

86 0 BİRSEN YURTTAŞ 8 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 6 9,00 14 6 12,00 68 19 61,66 400,888 44 86 86 240 6208
% 38

87 0 ELA ALPARSLAN 8 16 4 14,67 6 4 4,67 6 3 5,00 9 1 8,67 11 5 9,33 18 2 17,33 66 19 59,67 400,070 45 87 87 241 6260
% 38

88 0 ADA YILMAZ 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 3 10,00 12 6 10,00 67 15 62,01 399,627 8 88 88 243 6289
% 39

89 0 SAHRA ZEYNEP KARA 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 11 4 9,67 16 4 14,67 67 17 61,34 397,449 10 89 89 245 6420
% 39

90 0 BEYZA DOĞA AKGUL 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 4 10,67 12 8 9,33 69 17 63,34 394,150 5 90 90 252 6638
% 41

91 0 FATMA NUR AKAR 8 15 4 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 14 3 13,00 13 4 11,67 65 18 59,01 391,844 46 91 91 258 6798
% 42

92 0 DAMLA ERDURAN 8E 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 14 3 13,00 13 6 11,00 65 21 58,00 391,635 2 92 92 260 6815
% 42

93 0 MEHMET UTKU YILMAZ8E 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 2 8,33 14 4 12,67 65 14 60,33 391,427 3 93 93 261 6831
% 42

94 0 CEYLİN ÖZCAN 8 16 3 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 14 4 12,67 11 7 8,67 65 20 58,34 386,471 47 94 94 267 7172
% 44

95 410 MUHAMMED EMİR AVŞAR 14 5 12,33 5 5 3,33 6 4 4,67 10 0 10,00 15 5 13,33 14 6 12,00 64 25 55,66 384,092 8 95 95 272 7326
% 45

96 0 BEYZA ATAY  14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 2 5,33 12 5 10,33 15 3 14,00 63 20 56,33 383,128 9 96 96 276 7400
% 45

97 0 ALİ HAMARAT 8 15 3 14,00 6 3 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 3 9,00 15 5 13,33 61 19 54,66 380,212 48 97 97 284 7584
% 46

98 0 YAĞMUR ÖKSÜZOĞLU 8 18 2 17,33 4 4 2,67 7 3 6,00 10 0 10,00 13 4 11,67 52 13 47,67 376,620 49 98 98 294 7826
% 48

99 0 SELİN TİLLİ 8 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 4 8,67 12 7 9,67 64 19 57,68 376,158 50 99 99 295 7852
% 48
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME 165 165 593 16332

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,11 7 2 6,01 7 2 6,23 7 2 6,51 10 4 9,11 12 5 10,22 57 20 50,19 359,550

Okul Ortalaması 16 4 14,67 8 2 7,03 8 2 6,80 8 1 8,03 12 3 10,93 14 5 12,50 65 16 59,96 393,350

KATILIMLAR

100 0 DORUK DOĞAN 8 15 4 13,67 1 2 0,33 9 0 9,00 9 1 8,67 12 3 11,00 13 7 10,67 59 17 53,34 375,697 51 100 100 296 7871
% 48

101 0 SÜMEYYE ARGÜÇ 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 14 6 12,00 63 27 54,00 375,018 9 101 101 298 7895
% 48

102 0 ELİF GÖKDERE 8 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 5 9,33 14 6 12,00 65 21 58,00 374,491 52 102 102 300 7920
% 48

103 0 EGE DAĞDELEN 8C 11 8 8,33 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 15 2 14,33 63 14 58,33 374,118 10 103 103 301 7940
% 49

104 0 MUSTAFA MERT 8F 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 11 8 8,33 62 20 55,33 374,071 1 104 104 302 7943
% 49

105 0 BÜŞRACUYSAL 8E 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 1 9,67 14 6 12,00 61 20 54,33 372,207 4 105 105 305 8062
% 49

106 0 GÖKÇE EREL 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 13 7 10,67 63 20 56,33 370,551 11 106 106 309 8162
% 50

107 0 HÜSEYİN ENES ESENTAŞ8C 10 8 7,33 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 62 14 57,33 369,765 12 107 107 310 8199
% 50

108 0 NAZ ATALAY 8 17 2 16,33 6 3 5,00 9 0 9,00 10 0 10,00 8 5 6,33 11 7 8,67 61 17 55,33 368,957 53 108 108 314 8243
% 50

109 0 NİSA NUR *L AN 8C 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 4 6,67 15 3 14,00 62 18 56,00 368,869 13 109 109 315 8251
% 51

110 0 NİSA VURAL 8 15 4 13,67 5 4 3,67 6 3 5,00 10 0 10,00 9 5 7,33 14 5 12,33 59 21 52,00 366,933 54 110 110 320 8361
% 51

111 0 SELİN AKTAŞ 8 15 5 13,33 7 2 6,33 6 3 5,00 10 0 10,00 10 2 9,33 12 8 9,33 60 20 53,32 366,043 55 111 111 322 8419
% 52

112 0 E NİSA DOĞAN 8 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 4 8,67 10 10 6,67 62 22 54,68 364,617 56 112 112 326 8511
% 52

113 0 İREM DÖNMEZ 8D 15 3 14,00 4 1 3,67 9 1 8,67 7 1 6,67 5 4 3,67 15 1 14,67 55 11 51,35 364,353 6 113 113 327 8531
% 52

114 0 ELİFNAZ KÖSE 8C 13 4 11,67 6 3 5,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 4 8,67 11 5 9,33 58 17 52,34 358,811 14 114 114 340 8874
% 54

115 0 ASLI BEREN SANCI  13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 8 1,33 16 3 15,00 62 18 56,00 358,316 10 115 115 342 8899
% 54

116 0 ÜMÜT ÇADIRKAYA 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 7 2 6,33 6 2 5,33 11 6 9,00 13 7 10,67 58 25 49,66 357,139 15 116 116 347 8974
% 55

117 0 TUĞÇE NUR ŞAYAN 8 14 6 12,00 6 2 5,33 6 3 5,00 9 1 8,67 12 4 10,67 11 9 8,00 58 25 49,67 356,742 57 117 117 348 8999
% 55

118 0 ARDİL TURAN  14 5 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 12 5 10,33 10 7 7,67 58 25 49,67 355,873 11 118 118 352 9052
% 55

119 0 YİĞİTALP ERTUNÇ 8F 15 5 13,33 9 0 9,00 9 0 9,00 9 1 8,67 7 5 5,33 10 5 8,33 59 16 53,66 354,924 2 119 119 354 9113
% 56

120 0 ALPER SANDIKÇI  12 4 10,67 8 0 8,00 6 3 5,00 6 2 5,33 9 3 8,00 12 2 11,33 53 14 48,33 352,763 12 120 120 358 9218
% 56

121 0 YAĞMUR YAĞIZ 8 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 6 7 3,67 16 4 14,67 56 25 47,67 349,621 58 121 121 362 9414
% 58

122 0 ALİ İTAK 8 14 5 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 7 6,67 12 6 10,00 56 27 47,00 348,417 59 122 122 364 9473
% 58

123 0 EYLÜL KAVUKÇU 8 17 3 16,00 5 3 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 4 5,67 10 8 7,33 54 23 46,34 347,266 60 123 123 369 9534
% 58

124 0 DENİZ EFENDİOGLU  15 3 14,00 9 0 9,00 7 2 6,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 7 7,67 56 17 50,34 347,170 13 124 124 370 9540
% 58

125 0 DURU AVCI 8 12 5 10,33 5 4 3,67 6 2 5,33 9 0 9,00 8 3 7,00 13 5 11,33 53 19 46,66 346,022 61 125 125 376 9604
% 59

126 0 ECESU SANCAKTAR 8 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 11 4,33 11 8 8,33 59 29 49,33 340,632 62 126 126 385 9903
% 61

127 0 EGE AREL BAYKAL 8 13 6 11,00 4 6 2,00 4 5 2,33 8 2 7,33 9 3 8,00 12 4 10,67 50 26 41,33 339,440 63 127 127 388 9964
% 61

128 0 DEFNE ACAR  9 10 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 2 10,33 12 6 10,00 55 25 46,67 338,845 14 128 128 392 9998
% 61

129 0 SU ÖZALP 8 17 2 16,33 9 0 9,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 8 5,33 7 11 3,33 55 27 45,99 336,570 64 129 129 395 10120
% 62

130 0 RANA AYDOGAN 8 14 6 12,00 1 6 -1,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 5 8,33 10 5 8,33 49 28 39,66 336,066 65 130 130 398 10143
% 62

131 0 IRMAK YEŞİLTAŞ  14 4 12,67 7 2 6,33 8 1 7,67 9 1 8,67 4 2 3,33 9 6 7,00 51 16 45,67 331,052 15 131 131 408 10427
% 64

132 599 IŞIL NİRA ÖZDEMİR 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 13 1,67 13 7 10,67 51 38 38,34 326,207 7 132 132 420 10689
% 65
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME 165 165 593 16332

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,11 7 2 6,01 7 2 6,23 7 2 6,51 10 4 9,11 12 5 10,22 57 20 50,19 359,550

Okul Ortalaması 16 4 14,67 8 2 7,03 8 2 6,80 8 1 8,03 12 3 10,93 14 5 12,50 65 16 59,96 393,350

KATILIMLAR

133 0 NAZLI YAĞDIRAN 8E 13 7 10,67 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 8 8 5,33 12 8 9,33 51 35 39,33 324,946 5 133 133 423 10755
% 66

134 0 HÜSEYİN ARCA KIRANER8D 15 4 13,67 6 2 5,33 6 4 4,67 10 0 10,00 4 0 4,00 6 3 5,00 47 13 42,67 324,633 8 134 134 424 10769
% 66

135 396 ZEYNEP ARİÇ  10 7 7,67 5 3 4,00 4 6 2,00 9 0 9,00 9 5 7,33 12 6 10,00 49 27 40,00 324,567 16 135 135 425 10773
% 66

136 0 FURKAN SÖNMEZ 8A 12 7 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 8 4,33 12 8 9,33 50 34 38,67 319,605 15 136 136 433 11045
% 68

137 0 MASAL DENİZ ÇETİN 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 10 2,67 13 5 11,33 50 34 38,66 318,910 9 137 137 437 11097
% 68

138 0 AFRA ULAŞ  14 5 12,33 9 0 9,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 6 6,00 7 10 3,67 50 29 40,33 318,848 17 138 138 438 11102
% 68

139 0 DAMLASU AYKURT 8D 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 6 5,00 10 10 6,67 52 31 41,66 315,495 10 139 139 448 11298
% 69

140 0 YASİN EGE NASIR 8G 11 6 9,00 7 1 6,67 6 2 5,33 3 3 2,00 1 0 1,00 14 4 12,67 42 16 36,67 314,637 1 140 140 450 11349
% 69

141 0 GÜLŞEN ERTAN  15 4 13,67 6 0 6,00 3 3 2,00 2 2 1,33 6 3 5,00 7 6 5,00 39 18 33,00 311,857 18 141 141 453 11487
% 70

142 0 ALMİRA DURU ÖNER  15 5 13,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 7 2,67 8 10 4,67 48 32 37,33 310,691 19 142 142 455 11549
% 71

143 0 BELİNAY OCAKÖREN 8 14 4 12,67 2 3 1,00 5 2 4,33 2 1 1,67 9 3 8,00 5 5 3,33 37 18 31,00 310,016 66 143 143 460 11582
% 71

144 0 GAMZE SU YEŞİLÇAYIR 14 5 12,33 5 0 5,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 42 22 34,66 305,153 20 144 144 465 11794
% 72

145 0 ERVA GÖRDESLİ 8 14 5 12,33 5 0 5,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 42 22 34,66 305,153 67 144 144 465 11794
% 72

146 0 YİĞİT ELBİRLER  11 6 9,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 5 2 4,33 4 2 3,33 44 15 38,99 303,364 21 146 146 472 11880
% 73

147 0 EMİR GÜLTEKİN 8 14 6 12,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 8 2,33 7 12 3,00 47 35 35,33 300,081 68 147 147 483 12033
% 74

148 0 ECRİN CEYLAN 8F 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 10 9 7,00 40 25 31,67 299,801 3 148 148 488 12050
% 74

149 0 H RUN T Ş 8 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 1 2 0,33 8 1 7,67 7 13 2,67 41 31 30,67 298,288 69 149 149 490 12118
% 74

150 0 ALYA YILDIRIM  14 6 12,00 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 7 2,67 5 4 3,67 43 28 33,68 298,030 22 150 150 491 12137
% 74

151 0 BELİNAY ERBAY 8E 12 6 10,00 5 3 4,00 5 5 3,33 5 1 4,67 5 4 3,67 8 7 5,67 40 26 31,34 297,232 6 151 151 492 12173
% 75

152 0 AZRA GÜNDÜZ 8 14 5 12,33 5 0 5,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 39 25 30,66 291,800 70 152 152 503 12427
% 76

153 0 BEL İAYNUR ÖZDEMİR 8 13 7 10,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 5 15 0,00 10 9 7,00 44 45 29,00 287,364 71 153 153 510 12641
% 77

154 504 İKRA KARAC 8C 11 6 9,00 5 2 4,33 6 1 5,67 5 1 4,67 3 4 1,67 7 9 4,00 37 23 29,34 282,487 16 154 154 511 12860
% 79

155 0 YUSUFCANY AZAR 8 8 11 4,33 6 3 5,00 8 2 7,33 3 5 1,33 10 10 6,67 35 31 24,66 266,151 72 155 155 535 13536
% 83

156 0 DORA SANGU 8G 9 5 7,33 8 1 7,67 4 1 3,67 7 0 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 30 7 27,67 265,287 2 156 156 536 13575
% 83

157 0 ECRİN UYA N 8E 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 14 0,33 4 16 -1,33 43 46 27,66 263,889 7 157 157 540 13634
% 83

158 0 HASA NPELİSLER  11 8 8,33 3 7 0,67 3 6 1,00 6 11 2,33 5 14 0,33 28 46 12,66 245,297 23 158 158 559 14240
% 87

159 0 AYAZ KRMZKŞK 8G 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 0 1,00 8 12 4,00 28 43 13,67 239,901 3 159 159 564 14436
% 88

160 0 KUZEY DEMİREL 8 8 12 4,00 10 0 10,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 35 55 16,67 236,899 73 160 160 566 14534
% 89

161 0 YİĞİT CAMGÖZ  5 10 1,67 3 4 1,67 1 5 -0,67 4 5 2,33 3 2 2,33 7 8 4,33 23 34 11,66 234,834 24 161 161 568 14597
% 89

162 0 HAYRİ AKINCI 8 7 12 3,00 7 3 6,00 3 4 1,67 3 4 1,67 1 0 1,00 3 14 -1,67 24 37 11,67 220,831 74 162 162 572 15078
% 92

163 0 MUHAMMED BERK DEMİR8 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 4 0,67 3 17 -2,67 25 51 7,99 214,849 75 163 163 575 15270
% 93

164 0 YİĞİT COŞAR 8D 8 9 5,00 1 6 -1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 1 0 1,00 1 18 -5,00 21 43 6,67 210,860 11 164 164 580 15414
% 94

165 0 ABDULLAHYILDIRIM  4 16 -1,33 3 7 0,67 4 3 3,00 3 5 1,33 1 0 1,00 5 13 0,67 20 44 5,34 204,785 25 165 165 583 15598
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME 165 165 593 16332

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,11 7 2 6,01 7 2 6,23 7 2 6,51 10 4 9,11 12 5 10,22 57 20 50,19 359,550

Okul Ortalaması 16 4 14,67 8 2 7,03 8 2 6,80 8 1 8,03 12 3 10,93 14 5 12,50 65 16 59,96 393,350

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(165)

14,67 7,03 6,80 8,03 10,93 12,50 59,96 393,350

İlçe
(165)

14,67 (1) 7,03 (1) 6,80 (1) 8,03 (1) 10,93 (1) 12,50 (1) 59,96 (1) 393,350
İl

(593)
13,07 (1) 6,40 (2) 6,58 (4) 6,93 (1) 9,52 (3) 11,13 (2) 53,63 (2) 371,560

Genel
(16332)

12,11 (75) 6,01 (90) 6,23 (101) 6,51 (65) 9,11 (111) 10,22 (101) 50,19 (104) 359,550
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(25)
12,47 6,20 5,28 7,55 8,39 9,69 49,58 356,340

8
(75)

15,48 6,92 6,82 8,21 11,59 12,85 61,87 401,200
8A
(15)

17,56 9,20 8,76 9,20 16,53 17,96 79,21 461,290
8B
(10)

17,30 8,27 7,43 8,97 14,90 16,23 73,10 441,710
8C
(16)

13,98 7,81 7,83 8,21 10,88 12,92 61,63 395,330
8D
(11)

13,03 5,82 6,97 7,15 7,21 10,18 50,36 357,790
8E
(7)

12,29 6,48 5,28 7,14 7,71 9,33 48,23 351,070
8F
(3)

13,00 6,11 7,89 6,22 5,78 7,89 46,89 342,930
8G
(3)

6,78 4,11 3,22 5,00 1,00 5,89 26,00 273,280
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 165 9

YUNUSEMRE ilçesinde 165 9 1
MANİSA ilinde 593 57 10 6

Genelde 16332 1763 444 197 61

DERECELER

Genelde sınava 444 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 113. oldu

MANİSA ilinde sınava 10 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

2 0,95 0,25 47

[-] Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0,28 0,11 28

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

1 0,47 0,24 47

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,35 0,19 35

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

1 0,45 0,27 45

[-] Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu
gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

1 0,37 0,13 37

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları
gözlemleyerek açıklar.

1 0,43 0,50 43

[-] Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0,48 0,44 48



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

204,785 95,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ABDULLAHYILDIRIM 90 20 44 26 5 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 165 165 583 15598 % 95,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız cdcdDbdDCabbbdcabdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız bCadDaC*ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız  aC ddBCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız  baa cCAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BdCcacAccCba dd bCab

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

318,848 67,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
AFRA ULAŞ 90 50 29 11 40 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 138 138 438 11102 % 67,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACacbCBDCC ACBaBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız C DCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BdaabDAbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBAcDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBbD a c A B DbCdc A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CB   ccdAcCDBadBcabb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

310,691 70,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ALMİRA DURU ÖNER 90 48 32 10 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 142 142 455 11549 % 70,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAbCDADCBDCCAbbBaBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız dBbCCbDBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız adabCDAcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBcDDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız Dc   Dc  c   Db dbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız dBba ccAAdCDB ddAbbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

352,763 56,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ALPER SANDIKÇI 90 53 14 23 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 120 120 358 9218 % 56,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACccD BDCB Db Bc ABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DC ADB BDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız Cb DAABbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BAD b aABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız b  D D AdB D C   ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACD DAdcCDB  B AC  

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

298,030 74,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ALYA YILDIRIM 90 43 28 19 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 150 150 491 12137 % 74,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız dAdCDbDCBDCCdACBaBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBbaCAbBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BdaDCDbdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız Ddb  D   d a D aa aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız  BA a D d C    acC  

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

355,873 55,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ARDİL TURAN 90 58 25 7 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 118 118 352 9052 % 55,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CDbbCaDCBAaACBaCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız aCCAbBCBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAbBdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  aADbb B DDCBdCADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BbbDc AddCDBaC AbCD 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

358,316 54,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ASLI BEREN SANCI 90 62 18 10 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 115 115 342 8899 % 54,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BdACDAa BDaCAbbBBBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız Dc   ccD  dB  a dd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBcAABbDBDCB aDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

383,128 45,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BEYZA ATAY 90 63 20 7 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 96 96 276 7400 % 45,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız *CDbaCaDCBADAbdBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DaaAbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BAc  dCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  DADbbdB DDCdA ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAAdCDB aBA CDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

338,845 61,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DEFNE ACAR 90 55 25 10 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 128 128 392 9998 % 61,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACcbb aDCBAbbddBCbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız bCCAbBdBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDbDAABbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 2 7 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  cADC  B  aC A ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BA Dca AdCDBDCaAACca

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

443,605 19,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DEFNE KIRDÖK 90 74 14 2 69 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 49 117 3179 % 19,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız bCDADCBDaBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız cCCbbBCBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDaabcBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAAdCDBaCBAACDa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

347,170 58,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DENİZ EFENDİOGLU 90 56 17 17 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 124 124 370 9540 % 58,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BA CDcbC DCCAACBaBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BdCDdDAAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız D C  acDbb B D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız  BbbDc AddCDBaC ACDb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 0 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

469,282 8,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DERİN DEMİR 90 84 6 0 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 26 60 1469 % 8,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCbCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBaBdDADCAbBCDDCBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDdDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

434,315 23,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DOĞA ÖNEM 90 75 9 6 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 57 57 145 3867 % 23,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CacCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBC  D D A BaD Cdb A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBAdDcDAABCDBDbBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

464,450 10,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DOĞA ÖZCAN 90 82 8 0 79 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 31 31 73 1793 % 10,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDccCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCaDCDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDdDCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDcDAAcCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

451,043 16,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EFE GİRGİNOĞLU 90 80 7 3 77 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 40 40 101 2674 % 16,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDdDCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBC BDAD b BCDcC dbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

465,224 10,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
FURKAN GÜÇBİLEK 90 82 8 0 79 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 30 30 71 1733 % 10,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCbCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCBdDADCAABdDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAAdCDBDCBAaDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

305,153 72,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
GAMZE SU YEŞİLÇAYIR 90 42 22 26 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 144 144 465 11794 % 72,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACcbbCBDCBAbACBaC BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız   CADBC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız aabDAbBbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BAcDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız b  a c   B DbC    DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız B    cdAcCDBa    a  

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

311,857 70,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
GÜLŞEN ERTAN 90 39 18 33 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 141 141 453 11487 % 70,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBcDbCBaCcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 0 4 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız D  ADBCB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDa  bB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız  bD   aA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  D D  ba   C    Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız B  c DAAcdDB  B bdb 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

245,297 87,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
HASA NPELİSLER 90 28 46 16 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 158 158 559 14240 % 87,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAA cdbCBDCadACaaBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız bcDaabcBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız aCaba AAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız caC BDA d dabDaacc d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız aabbDcacbaCcBcCa bbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 3 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

331,052 63,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
IRMAK YEŞİLTAŞ 90 51 16 23 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 131 131 408 10427 % 63,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CbAbCBDCBAbACBaC BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DC ADBdBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDaDAAB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız          B D a    Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAb aDAAdCaB CB  ab 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

384,092 44,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  410
MUHAMMED EMİR AVŞAR 90 64 25 1 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 95 95 272 7326 % 44,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CDbDbBDCBdDACBaCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız baCAbBCBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAdcCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C BDADdAbaCDDCdACADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız dbCDcDAAaCDBDCdAdCDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

472,027 7,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
YAĞMUR EZER 90 85 5 0 83 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 24 54 1305 % 7,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBbDACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBbCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACacDAABCDBDCBAAbDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

234,834 89,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
YİĞİT CAMGÖZ 90 23 34 33 11 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 161 161 568 14597 % 89,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız acbCD b  DdbcAd ac D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız dBb d bBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız c  aaDbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABdBA ccca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız  a   D    A   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız bB bDc AA C dDdBda b

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

303,364 72,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
YİĞİT ELBİRLER 90 44 15 31 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 146 146 472 11880 % 72,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CDbb BDCBAbACaBC cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbBCBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdD ABaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 2 13 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız    a     B D     ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız B      A C     A ab 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

324,567 65,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  396
ZEYNEP ARİÇ 90 49 27 14 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 135 135 425 10773 % 65,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız dc CD DbBD CdACBaddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBbaCAbB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BddDCDbdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBAD ABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız a   BDADdAbaCDDa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CdbCDcD AaCDBDCdAC d

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 2 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

443,692 19,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET ALPEREN COŞKUN 90 77 7 6 74 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 48 48 116 3173 % 19,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADdBDCBADACdBCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız cCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDcAB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DADCA B DDCB  ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAABCDBDCcAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

408,498 34,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ AKSOY 90 71 15 4 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 79 79 219 5677 % 34,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADdBDbBADACBBCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DAD A BCDDCd bADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAbDcDAAcCDBDCdAAbbC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

421,748 29,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ BERK BEKER 90 71 17 2 65 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 68 177 4754 % 29,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CDADCBDCBADACBaCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız cCdAbBCBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbdDAABbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C dDdDCAABbDDCBAd Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDdDAABCDBDCBcbCDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

380,212 46,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ HAMARAT 90 61 19 10 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 97 97 284 7584 % 46,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız bbDb  BDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız aa AbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız cAcDAdCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız b  D  C dBbD C A ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız cACDcDAAdCDBaCBAACcC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

348,417 58,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ İTAK 90 56 27 7 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 122 122 364 9473 % 58,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız dCaADdBDCBdDAaBBCAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız bCbADBdBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAdBCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BAcDABadBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  D Ddd dbDaC cbADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAbDc AABCDBad AdbDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

497,467 0,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ TUNA YILMAZ 90 89 1 0 88 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 5 64 % 0,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

491,671 1,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ASLI LİDYA ÇAKMAK 90 88 2 0 87 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 9 15 242 % 1,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAAdBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

431,383 24,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYAZ YAVUZ 90 75 13 2 70 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 60 60 151 4078 % 24,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbCBDCdADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız bCCAaBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbdDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  DcDCAbBCDDCdA ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAAdCDBDCBAbCDa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

291,800 76,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AZRA GÜNDÜZ 90 39 25 26 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 152 152 503 12427 % 76,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACabbCBDCC ACBaBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız C   CADB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BdaabDAbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBdcDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız Dcb  a c  b  DbC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız  B    cdAcCDBa   a  

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

443,534 19,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEKTAŞ YAĞDIRAN 90 77 13 0 72 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 50 50 118 3183 % 19,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbCBDCBAbACdBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DaCAbBCabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDaDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABbDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAbDBDAAdCDBDCBAAdbC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

287,364 77,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEL İAYNUR ÖZDEMİR 90 44 45 1 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 153 153 510 12641 % 77,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız dCDbDbBDaBdDACBaCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız baCAbBCBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız abdcAdcCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADcABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CDcabbadbaCDbCabbdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız dbCDcD AaCDBcCdAdCba

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 3 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

310,016 70,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BELİNAY OCAKÖREN 90 37 18 35 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 143 143 460 11582 % 70,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CDcbCBDCBdDACBaC BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız b   DcdB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız  DaDAdB B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız       CAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  DA   dB DDbc  AD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BA  cD ddC    aAd   

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

425,237 27,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BELİNAY YÜCEL 90 74 12 4 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 66 66 172 4513 % 27,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDcbaBDCBADbaBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  DADCAAB D CBA ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAbDBDAABCDaaCBAACcC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

442,415 19,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERKAY ULUYURT 90 77 9 4 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 52 52 122 3263 % 19,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADdBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DcCC DADb bBCDDC  CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAAdCDBDCBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

472,337 7,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BETÜL ESENKAYA 90 84 6 0 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 23 23 52 1287 % 7,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDcbCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbdDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAbDBDAAdCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

400,888 38,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BİRSEN YURTTAŞ 90 68 19 3 61 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 86 86 240 6208 % 38,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBcCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCCDCDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız dBCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCC DADb AB DbCacaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBcCDaDAAdCDBDdBAbbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

486,442 2,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BORAN ŞENVER 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 12 22 410 % 2,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCbDBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBdDADCAABbDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

430,579 25,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  763
CEMİL ÖNEM 90 76 11 3 72 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 62 62 154 4136 % 25,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız  AACDbaCBDaCAAdBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCD ABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaaB DADCbABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız dBACDcDAABCDBDCBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

471,644 8,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEMRE SU ÜNAL 90 83 6 1 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 25 25 55 1325 % 8,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAbCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBbCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DcC  DADCAcBCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

497,784 0,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEREN KINAY 90 89 1 0 88 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 34 % 0,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

386,471 43,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEYLİN ÖZCAN 90 65 20 5 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 94 94 267 7172 % 43,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDA CBDCBdbACcBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız cCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbCDAABbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDbdCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  D DdbbBCDDCdACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BcbDcDAAdCaBa BAAbD 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

450,708 16,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DAMLA KÖSE 90 79 7 4 76 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 42 42 103 2694 % 16,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DaCAaBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  DADCAABCDD  b ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAAdCDBDCBAACcC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

465,951 10,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DENİZ GÜNEY 90 82 7 1 79 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 29 29 69 1688 % 10,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDaCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCbCDAABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCB DADbAbBCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAAdCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

375,697 48,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DORUK DOĞAN 90 59 17 14 53 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 100 100 296 7871 % 48,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız dAACDdDCBDCC dCdBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız  abC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DcCB Dd CAdB DDC AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız aBACDcDAAdCbBbCBACcb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

346,022 58,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DURU AVCI 90 53 19 18 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 125 125 376 9604 % 58,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CDcD BDdBADbbBaC BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCdbbB aDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbaD AB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BAD ABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız    D   b B D Cc aADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAb cDAbBCDBDCB bbDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

413,738 32,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DURU SANGU 90 70 10 10 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 72 72 200 5301 % 32,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDdbCaDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbBCBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CcCDAABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız    DADdb B DDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAAdDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

364,617 52,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
E NİSA DOĞAN 90 62 22 6 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 112 112 326 8511 % 52,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDcadBDCBAbACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız cCCADBCBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADaABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DA aA Ba DC c ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız aAbDcDAAdCaaDCBcAabd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

340,632 60,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECESU SANCAKTAR 90 59 29 2 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 126 126 385 9903 % 60,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız dCacDdBDCBAbAaBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCbDBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız aDCDAABdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız bCcDAbdbdaCDabcd ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAdbcDAAdCaBDCB bbbC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

402,713 37,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN ÇİÇEK 90 69 15 6 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 83 83 233 6077 % 37,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADdBDCCAAdBBBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCbDBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BdCDdDAAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCB DcDd cB DDC A A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBAC ccAABCDBDdBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

407,260 35,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EDİZ KAAN YAZGÜN 90 70 16 4 64 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 82 82 225 5759 % 35,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDcDCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız cBCBADbABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBb  DdD cbBCDDC c A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız bBAbDcDAABCDcadBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

440,259 21,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EFE AYDIN ULAŞ 90 78 11 1 74 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 54 54 129 3439 % 21,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız cCDADCcDCBcDACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DADCAABCDcCBdCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAAdCDBaCBAdCDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

339,440 61,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGE AREL BAYKAL 90 50 26 14 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 127 127 388 9964 % 61,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız aA CDADdaDCCAbaBBBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBbCdbbBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız ddCaaDAcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaC  D Dab BCD C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız  BA DcDAddCDBDCBA b 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

449,120 17,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGE KABAKCI 90 77 11 2 73 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 46 46 110 2800 % 17,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCabdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCB DADCAbBdDDC dCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBAbDBDAAcCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

400,070 38,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELA ALPARSLAN 90 66 19 5 59 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 87 87 241 6260 % 38,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDbbCBDCBADAadBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız bCbADBCdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız  DdDAABbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız b  DbcCbbBCD C A ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDdDAAcCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

409,362 34,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELA ÜNLÜBAŞ 90 70 16 4 64 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 77 77 215 5610 % 34,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDbDdBDCBADAaBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız cCCAaBCBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  DAD AdB DDCBb ADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BddDcDAAdCDBDCBAACbC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

427,058 26,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF BEYZA YILDIR M 90 73 13 4 68 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 65 65 166 4390 % 26,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACaAbCBDaBcDACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız D CADBd DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAAB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DcDCdABdDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAbDBcAABCDBDdBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

374,491 48,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF GÖKDERE 90 65 21 4 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 102 102 300 7920 % 48,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACadbdBDCBADAaBaCcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız aDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADcABbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız bA DdDC  BbDDCdA ADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAABCaBcdBAACba

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

300,081 73,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMİR GÜLTEKİN 90 47 35 8 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 147 147 483 12033 % 73,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAbCccDdBDdCAACBBBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBcabcDBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCbCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBAcDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız Dd   aAD A d cbacb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız dBb DccdcBCDaDdacCbc

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

402,259 37,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ENES ATİK 90 68 13 9 63 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 84 84 236 6108 % 37,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAAC BB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCCbCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCB DADabdB DDC A b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBA D DAAdCDcD BACbb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

463,036 11,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN BURŞUK 90 81 9 0 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 32 32 77 1877 % 11,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDcDaBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCbbBCdbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDdDAABCDBDCBAACca

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

401,175 37,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN GÜLTOMRUK 90 69 12 9 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 85 85 239 6189 % 37,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBADAaBBCAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DaCAbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  D   AAB DcC    aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAABCDBDCBcAbca

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

482,905 3,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN NAYMANOL 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 17 17 31 593 % 3,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAbdBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDdABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

305,153 72,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ERVA GÖRDESLİ 90 42 22 26 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 144 144 465 11794 % 72,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACacbCBDCBAbACBaC BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız   CADBC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız aabDAbBbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BAcDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız b  a c   B DbC    DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız B    cdAcCDBa    a  

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

497,784 0,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL ÇETİNDAĞ 90 89 1 0 88 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 34 % 0,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

347,266 58,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL KAVUKÇU 90 54 23 13 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 123 123 369 9534 % 58,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAbdcDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız  aD CADBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCCDaDAAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DcaDBDA    c D C   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBAC cDAd CDcadBAbbb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

391,844 41,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FATMA NUR AKAR 90 65 18 7 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 91 91 258 6798 % 41,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAbaBDCCAbaBBB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBcabADBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız ddaDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCB DADbAdB DDCBA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız aBA DcD ABCDB dBdCDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

435,062 23,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
H İREM YAN 90 74 15 1 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 56 56 144 3813 % 23,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız aaCDdDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBAcDAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCBdDADCA BCDbCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız aBACDcDAAcCDaDCBAbDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

298,288 74,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
H RUN T Ş 90 41 31 18 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 149 149 490 12118 % 74,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAcCDbbbBDCCcAaBaBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız dBadCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BdCbdDAAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız d C      d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 1 11 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBC  DA    B D a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız aBAaadccddCDBDCacacd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

480,152 4,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HAKAN ÖZTÜRK 90 86 2 2 85 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 21 21 40 779 % 4,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCB DADCAABCDDCBd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

220,831 92,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HAYRİ AKINCI 90 24 37 29 11 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 162 162 572 15078 % 92,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız dAbbabadBbCdAbdBcBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız baDCdADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız B baCbdA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız AdCB c  aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız bdb bdcdcaC Bad bdbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

489,580 1,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İKRA BOZHALAN 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 10 17 285 % 1,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABbDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

411,804 33,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İREM ZEHRA KAYAOĞLU 90 71 15 4 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 73 73 205 5420 % 33,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAbdBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCbdDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCB DADbbbBCDDCdACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBA DcDAAdCDBDCB bb 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

428,824 26,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KAAN YÜCE 90 72 13 5 67 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 64 64 160 4251 % 26,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAb aDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBdcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbCDAABbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDAcCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DADCAbBCDDCBACADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BA DBD ABCDBDCBA bbC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

236,899 88,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KUZEY DEMİREL 90 35 55 0 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 160 160 566 14534 % 88,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız cCbbDbaDdBcDbCaaCAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCabcBada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız dbDacBadab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız bCdcAbbdABdbadcbadba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız ccbaccAdBCaBDbccAaDb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

481,189 4,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MEHMET KEREM GÜRKAN 90 86 4 0 84 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 19 36 689 % 4,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAABCDBDCBAAbDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

486,295 2,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MEHMET METEHAN AK 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 13 13 23 415 % 2,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABCDDCBdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDcDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

214,849 93,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MUHAMMED BERK DEMİR 90 25 51 14 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 163 163 575 15270 % 93,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız bCabDCabbacDbCaBCAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız bCabDBCdaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDaDAbdCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız dbcabdCAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız  B       dC   cda   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız ccdacabdcCaBcaBcdacb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

368,957 50,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NAZ ATALAY 90 61 17 12 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 108 108 314 8243 % 50,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDcDCBDCBADAdBBC BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız  CCAbBCdbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAAB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız d  D DabdB DbC    DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız  bbDcDcABCDcDdBA CbC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

421,297 29,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NİDA BOZYİĞİT 90 72 9 9 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 69 69 179 4784 % 29,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCCDCDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 2 9 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBC  DAD  bB   C b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACcBDAAdCDBDCBACbd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

497,784 0,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NİLDA ÇİNGİRT 90 89 1 0 88 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 34 % 0,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

366,933 51,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
NİSA VURAL 90 59 21 10 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 110 110 320 8361 % 51,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız dAdCaADCBDCC bCBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBcaCAbaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız ddCDCDAAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız caC  Dc  AdB DDC d A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CB bDccAABCDBDdBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 3 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

441,834 20,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ONUR BARIK 90 73 9 8 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 53 53 124 3313 % 20,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAbdBDCCAAaBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız C    A B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız Bd DdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCBBDADCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDdaACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

495,251 0,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
POYRAZ BADEM 90 88 2 0 87 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 6 9 100 % 0,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

336,066 62,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
RANA AYDOGAN 90 49 28 13 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 130 130 398 10143 % 62,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız dAACabadBDCCAACBaBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız da a Abc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCaAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCcAcDdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız Dab  D D  dBb DCBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CB   ccAABCDcbCdA  A

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

366,043 51,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SELİN AKTAŞ 90 60 20 10 53 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 111 111 322 8419 % 51,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız cCDbDCBDCBAbAaBBCAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbBCd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDcAB cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız  C D D   B DDCdc ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAdDcDAAdCaBaCBAbCbb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

376,158 48,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SELİN TİLLİ 90 64 19 7 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 99 99 295 7852 % 48,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDcbCaDCBADACBBCAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbdDAABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız C  D DCbdB DaCd   DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAd cDAAdCaBDCBcAabC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

473,245 7,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SEREN YAVUZKASAP 90 83 5 2 81 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 22 22 49 1196 % 7,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAABCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCB  ADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACbC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

336,570 61,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SU ÖZALP 90 55 27 8 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 129 129 395 10120 % 61,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CDADbBDCBADACBaCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBC DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbbDAdBCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız bD a cbAdB DbCdc ADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız B  cccdAcCDBadBcbabC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

430,656 25,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
TALHA KARAKAYA 90 75 14 1 70 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 61 61 153 4129 % 25,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbdBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DdCAbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DADCAABdDDCaACADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız aAaDcDAAdCDBDCBAAdDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

467,258 9,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
TOPRAK UZUN 90 80 10 0 76 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 27 27 66 1601 % 9,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbadBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAAdCDBDdBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

356,742 55,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
TUĞÇE NUR ŞAYAN 90 58 25 7 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 117 117 348 8999 % 55,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız aAcCabDCBDCCAAaBBBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CaDC AbBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız cdCDCDcAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBC  DADd bB DDCdc A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız bBAdDcDAAdCaBaaBACbb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

376,620 47,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YAĞMUR ÖKSÜZOĞLU 90 52 13 25 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 98 98 294 7826 % 47,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız dCDADCBDCBADACBaCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız bd ADBd aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAbBdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız    DA  A   DDC A AD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACD DAAdCDBD dcA Da

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 0 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

349,621 57,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YAĞMUR YAĞIZ 90 56 25 9 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 121 121 362 9414 % 57,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız cAACbcbCBDCC ACcBBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CabCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız cdCDCDAbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBAD bcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DB   D cb dB ca db A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDcDAAdCDBaCBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

410,850 33,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YİĞİT ASLAN 90 72 14 4 67 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 75 75 207 5503 % 33,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAaCBDCCAAC BBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCaDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız dBCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCBacdDaA BaD Cd CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız dBACDcDAABCDBDCBAabA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

266,151 82,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YUSUFCANY AZAR 90 35 31 24 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 155 155 535 13536 % 82,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 75 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BcdCDcb aDadAAdBcdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCC Dabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABbBADDdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız Daa  c    b  D    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CaAbbccAccCDBaCdACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 0 0
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

483,989 3,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  1903
ARDA ATA EKİN 90 86 4 0 84 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 16 16 29 517 % 3,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAbCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCdADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABbDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

466,018 10,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
BELİNAY ÇELİK 90 84 6 0 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 28 28 68 1686 % 10,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDbDCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBdDADCAbBaDDCBACADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDdDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

481,899 3,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
BİLGEHAN ALTINTAŞ 90 85 5 0 83 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 18 18 35 643 % 3,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCbDBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAbBCDDCcACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

480,498 4,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
BURAK DAYIOĞLU 90 86 4 0 84 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 20 20 39 760 % 4,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAbCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCBBDADCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDdBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

454,492 15,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
EGEMEN DENİZ 90 79 8 3 76 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 39 39 95 2456 % 15,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDaBAbACBBCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAABbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DADCA BCDDCBAdADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACD DAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

449,218 17,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
ERDEM EFE KARADAŞ 90 81 9 0 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 45 45 109 2791 % 17,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbdBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDcDdAABCDDCBcbADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAABCDBDdBAAaDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

409,977 34,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
EYMEN AŞKIN 90 72 10 8 68 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5570.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 76 76 211 5570 % 34,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız  CDADCBDCBADACdaCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DADdA BaDDCd  ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BA acDAd CDBDCBAACb 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

319,605 67,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
FURKAN SÖNMEZ 90 50 34 6 38 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 136 136 433 11045 % 67,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız cA CDAadaDCaAAaBaBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CdbdCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız aCCaCDAcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBccDdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaaA Dc CA c DDaad d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBddDBcdABCDBbCccCaA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

486,000 2,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
İ ARDA GÜLMEZ 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 14 25 440 % 2,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız bBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

489,454 1,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
KAYRA SAYAR 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 11 18 294 % 1,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

492,192 1,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
MEHMET KAAN GÖKTEKİN 90 88 2 0 87 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 8 14 203 % 1,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDbDCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDdBCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

462,346 11,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
OSMAN BATUR DİLEK 90 82 7 1 79 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 33 33 78 1915 % 11,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız bCDbbCBDCBADACBBCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDdDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

485,874 2,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
SEMİH ONUR TAŞKIN 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 15 26 448 % 2,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDcDCBDCBADACBBCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

462,050 11,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
TOPRAK ÖTEN 90 82 8 0 79 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 34 34 79 1931 % 11,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CaDCCAcBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBcDADCAbBbDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACaBDAABCDBcCBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

495,773 0,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
ZEYNEP ADANALI 90 88 2 0 87 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 7 85 % 0,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDADCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDBDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

421,912 29,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
ALEYNA AKSOY 90 74 12 4 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 67 67 176 4740 % 29,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDbDCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CB DcDa cBbDDC c ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAdBCDBaCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

493,035 1,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
DURU POLAT 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 13 173 % 1,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBbCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCAABCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

431,765 24,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
EMRE BOZDAĞ 90 75 15 0 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 59 59 150 4048 % 24,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız cAbCDAbCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız daCDdDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCcADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DcCBBDADCbbBCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBAaDcDAAcCDBbCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

459,470 12,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
KAĞAN ÇAPANİK 90 81 9 0 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 35 35 83 2079 % 12,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbCBDCBAbACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCdABCDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAABCDBDaBAACcC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

455,107 14,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
KIVANÇ ARI 90 76 6 8 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 38 38 94 2411 % 14,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız  AACDADCBDCCAACBBBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız d D CADBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BaCD DAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCB DDAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBC BDADCAbBdDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAA CDBDCBAC A

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

437,259 22,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
METE KAVASOĞLU 90 76 12 2 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 55 55 139 3661 % 22,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCAbCBBBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDdDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCB*DADCA BdDDCBA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACacDAAdCDBDCBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

430,271 25,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
OZAN AYDINYER 90 75 14 1 70 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 63 63 156 4148 % 25,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACabDCBDCBdDbCBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbCDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDdBaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CC DADCcdBbDDCBACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAABCDBDCBAdCbC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

432,577 24,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
RÜYA EFENDİOĞLU 90 73 7 10 70 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 58 58 148 3991 % 24,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDADCBDCCA CBBB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCCDdDcAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 1 5 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBC  DAD  bB DDCBA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBAbDcDcABCDBDCBACD 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

397,449 39,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
SAHRA ZEYNEP KARA 90 67 17 6 61 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 89 89 245 6420 % 39,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız cCDAbCcDCBAbACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız C aDAABbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBaDADa cB DD  A ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACDcDAAcCaBaCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

458,286 13,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
YASMİN KUŞUÇAR 90 81 7 2 78 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 36 89 2182 % 13,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAbCBDCBADACBBCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCADBCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbdDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CBBDADCAAB DDC cCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BAaDcDAABCDBDCBAACDC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

399,627 38,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ADA YILMAZ 90 67 15 8 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 88 88 243 6289 % 38,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDAaCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız dBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCcAcDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaC  DcD A B DDCd  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız  BACDcDAAcCcBDCdcbD 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

450,907 16,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
AHMET TOPALOĞLU 90 79 11 0 75 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 41 41 102 2684 % 16,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDdDCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCbdDAAB*

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCBaDADCAbBCDDCBAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDcDAABCaBDCBACDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

455,654 14,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
BERRANUR GÜLLÜ 90 79 7 4 76 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 37 37 93 2381 % 14,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız dAACDADCBDCCAACBaBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız C DCCADBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCBBDADCA BCDDCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDaDAAdCDBDCBA cA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 0 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

374,118 48,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
EGE DAĞDELEN 90 63 14 13 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 103 103 301 7940 % 48,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız dCDcbdBDaBAcACBdC cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız  CCADBCBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CDCDAABCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız    DADC  B   Cc CADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BA DcDAd CDBDCBAACD 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 1 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

358,811 54,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ELİFNAZ KÖSE 90 58 17 15 52 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 114 114 340 8874 % 54,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACD DacDCC AC BBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBcC AcBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BdCDCDAA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız baC  DdDa   CDDC A A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız bB  adD A CDBbCBAbDA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 0 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 0 2 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

448,519 17,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ENES ADA 90 77 9 4 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 47 47 112 2833 % 17,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACaADCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız dBDCCAbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCCDCDA BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCBADDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DBCB DADCAABdDDC ACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız  BACDcDAAcCDBDCBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 3 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

409,333 34,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ENSAR EFE KOÇAK 90 72 15 3 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 78 78 216 5614 % 34,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDcDdBDCCAAaBaBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız BCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız dBCBADDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DaCB DcDCAbBdDbCB bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDBDAABCDcDCBACc 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

443,382 19,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
FIRAT KILIÇARSLAN 90 78 9 3 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 51 51 120 3194 % 19,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAACDADCBDCCAACBBBAD

Cevaplarınız BAACDdDCBDCCAACBBBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBDCCADBAD

Cevaplarınız CBDCCADBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCDCDAABC

Cevaplarınız dCCDCDAABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABCBADDABC

Cevaplarınız ABCcADDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DBC4BDADCAABCDDCBACA

Cevaplarınız DcC  DADCAAB DDCdd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBACDBDAABCDBDCBACDA

Cevaplarınız CBACDcDAAcCDBDCBACbA

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 2 1 67
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100



8.SINIF SON VİRAJ 3.DENEME

370,551 49,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
GÖKÇE EREL 90 63 20 7 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 106 106 309 8162 % 49,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 165 165 593 16332

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ACDADCBDCBADACBBCABA

Cevaplarınız ACDAabBDCBdDACBaCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCCADBCBDA

Cevaplarınız DCCAbaCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDCDAABCBC

Cevaplarınız CbdDAABCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADDABCABC

Cevaplarınız BADDABCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A C4BDADCAABCDDCBACADB

Cevaplarınız CA DADd dB D C b  Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BACDBDAABCDBDCBAACDC

Cevaplarınız BACacDAAdCaBDCBAAbba

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3 1 2 33
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
