
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 27,25 9,51 24,87 3,20 1,35 2,86 2,32 1,56 1,93 3,71 0,52 3,58 3,70 0,51 3,57 0,00 0,00 0,00 8,27 3,84 7,31 0,97 0,27 0,90 0,73 1,12 0,45 0,57 0,48 0,45 0,45 0,40 0,34 51,1719,56 46,26 278,550

KATILIMLAR

1 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 38 2 37,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 1 2 0,50 3 1 2,75 104 10 101,50 443,965 54

2 12393 ELİF TAŞTAN 12 35 5 33,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 9 0 9,00 3 1 2,75 7 0 7,00 3 3 2,25 98 15 94,25 422,728 149

3 12085 BİLAL ÇİFTÇ İ 12F 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 3 21,25 9 0 9,00 4 3 3,25 5 1 4,75 1 1 0,75 95 14 91,50 414,130 209

4 13062 AZRA KAYA -M 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 9 1 8,75 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 95 19 90,25 410,245 246

5 13142 GÖKSU CEYLAN -M 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 3 1 2,75 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 93 19 88,25 403,900 307

6 12200 DEHA AKYOL 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 5 18,75 6 1 5,75 6 0 6,00 5 2 4,50 4 1 3,75 92 18 87,50 402,595 325

7 12036 NAZLI ERKELET 12A 36 3 35,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 6 18,50 5 1 4,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 89 14 85,50 395,958 395

8 13133 YAGMUR KAPLAN -M 36 0 36,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 1 16,75 8 0 8,00 3 3 2,25 3 2 2,50 4 2 3,50 87 12 84,00 391,330 438

9 16004 NURGÜL ARGÜN 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 4 24,00 6 0 6,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 0 3,00 88 19 83,25 389,410 456

10 12005 ECE SUDE ASLAN 12 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 83 11 80,25 379,793 562

11 12052 FATMA SELENAY VURAL12 37 3 36,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 5 19,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 82 12 79,00 375,968 603

12 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 82 17 77,75 372,720 654

13 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 31 6 29,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 78 17 73,75 361,130 840

14 12307 DİLA YÜKSEL 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 6 17,50 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 79 22 73,50 360,078 860

15 12015 ARDA KUMOVA 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 3 16,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 75 12 72,00 354,818 964

16 12030 BERKAY ÜNAL 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 20 5 18,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 0 3,00 1 2 0,50 77 22 71,50 354,260 975

17 12262 ASLI NAZ ABALI 12 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 74 12 71,00 352,353 1016

18 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 16 4 15,00 1 0 1,00 71 10 68,50 344,158 1177

19 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 1 0 1,00 71 11 68,25 343,768 1185

20 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 4 21,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 74 25 67,75 342,908 1205

21 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12A 35 4 34,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 15 3 14,25 1 2 0,50 3 0 3,00 69 10 66,50 338,550 1301

22 13093 KEMAL FINDIK -M 28 7 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 19 4 18,00 5 0 5,00 69 12 66,00 337,908 1316

23 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 36 4 35,00 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 1 9,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 66 5 64,75 333,115 1440

24 12253 MERTCAN EVCİMEN 12B 34 4 33,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 6 15,50 1 0 1,00 1 2 0,50 68 16 64,00 331,010 1493

25 12080 ERAY AKYÜZ 12 32 6 30,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 5 11,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 67 16 63,00 328,485 1573

26 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 12 1 11,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 66 13 62,75 327,633 1603

27 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12A 31 7 29,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 18 7 16,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 68 24 62,00 325,418 1672

28 12336 KAAN ŞENGÜL 12 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 65 12 62,00 324,690 1698

29 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 7 14,25 0 2 -0,50 65 20 60,00 318,955 1882
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 27,25 9,51 24,87 3,20 1,35 2,86 2,32 1,56 1,93 3,71 0,52 3,58 3,70 0,51 3,57 0,00 0,00 0,00 8,27 3,84 7,31 0,97 0,27 0,90 0,73 1,12 0,45 0,57 0,48 0,45 0,45 0,40 0,34 51,1719,56 46,26 278,550

KATILIMLAR

30 12348 ALEYNA YAVUZ 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 10 3 9,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 63 14 59,50 317,900 1914

31 12329 ENES AKBULUT 12A 32 7 30,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 19 4 18,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 65 22 59,50 317,798 1919

32 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 32 5 30,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 9 11,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 65 22 59,50 317,793 1921

33 12285 HAMZA SAMET TURAN 12A 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 65 25 58,75 316,193 1966

34 12166 BEYZA ÇİÇEK 12 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 17 5 15,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 64 21 58,75 315,748 1984

35 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 2 8,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 62 13 58,75 315,473 1994

36 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 34 6 32,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 62 13 58,75 315,230 2004

37 12181 SEDEN KUTLU 12A 35 5 33,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 1 1 0,75 1 1 0,75 63 17 58,75 315,098 2010

38 13115 NİL TURBİL -M 32 6 30,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 12 1 11,75 5 0 5,00 2 0 2,00 61 12 58,00 313,275 2063

39 13108 İREM EYİ -M 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 7 5 5,75 1 0 1,00 61 12 58,00 312,610 2080

40 12384 ELİF AKA LIN 12 31 6 29,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 9 9 6,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 62 18 57,50 311,925 2109

41 12111 SUDE DURAN 12 32 6 30,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 12 3 11,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 61 17 56,75 309,400 2216

42 12376 LARA ÜTÜK 12 32 5 30,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 5 7,75 2 1 1,75 59 14 55,50 305,613 2373

43 61876 AHMET E YILMAZ 12 38 2 37,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 58 10 55,50 304,755 2413

44 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 26 14 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 16 7 14,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 63 34 54,50 303,805 2462

45 13048 NESİBE UÇAR -M 35 4 34,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 9 1 8,75 57 10 54,50 302,170 2527

46 12286 ENES AKYOL 12E 26 9 23,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 12 4 11,00 4 1 3,75 58 16 54,00 301,993 2539

47 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 7 3 6,25 57 11 54,25 301,448 2557

48 13117 EYLÜL KALENDER -M 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 58 16 54,00 301,423 2559

49 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 6 8,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 60 25 53,75 300,598 2582

50 13099 ECRİN ÜSTÜN -M 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 56 12 53,00 298,550 2678

51 13092 SENA KIŞLALI -M 33 7 31,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 55 10 52,50 296,488 2768

52 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 29 11 26,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 57 21 51,75 294,903 2844

53 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 3 9,25 3 1 2,75 56 19 51,25 293,603 2904

54 13060 ONUR YILMAZ -M 27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 6 8,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 58 28 51,00 293,173 2921

55 12156 FADİME YANIK 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 13 6 11,50 56 20 51,00 292,738 2946

56 13149 NAZ PAZAR -MA 29 7 27,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 6 11,50 1 4 0,00 56 22 50,50 290,968 3030

57 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 30 8 28,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 10 3 9,25 1 1 0,75 1 1 0,75 55 18 50,50 290,900 3037

58 12153 BARAN DENİZ 12 30 10 27,50 2 3 1,25 3 2 2,50 12 5 10,75 5 2 4,50 4 1 3,75 56 23 50,25 290,510 3047
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 27,25 9,51 24,87 3,20 1,35 2,86 2,32 1,56 1,93 3,71 0,52 3,58 3,70 0,51 3,57 0,00 0,00 0,00 8,27 3,84 7,31 0,97 0,27 0,90 0,73 1,12 0,45 0,57 0,48 0,45 0,45 0,40 0,34 51,1719,56 46,26 278,550

KATILIMLAR

59 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 54 15 50,25 289,580 3086

60 12247 SUDE OLCAY 12 34 6 32,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 54 15 50,25 289,520 3093

61 12401 SUDENAZ YOLCU 12 33 3 32,25 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 53 12 50,00 288,918 3126

62 12161 YAĞMU  TEKELİ 12 33 4 32,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 53 12 50,00 288,830 3133

63 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12A 29 10 26,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 3 1 2,75 54 17 49,75 288,800 3137

64 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 32 6 30,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 6 8,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 55 21 49,75 288,350 3153

65 12130 SİBEL ORUÇU 12 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 14 7,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 58 35 49,25 286,845 3228

66 12231 NAZ GÖKÇEN 12 28 10 25,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 12 1 11,75 0 1 -0,25 53 16 49,00 286,665 3238

67 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 28 7 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 11 1 10,75 52 13 48,75 285,813 3267

68 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 2 3,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 53 17 48,75 285,628 3281

69 12136 RANA BODUR 12 29 8 27,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 14 48,50 284,950 3310

70 12347 SILA AKAR 12 29 7 27,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 51 13 47,75 282,663 3411

71 12226 YAKUP AYKAÇ 12 26 9 23,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 9 2 8,50 0 1 -0,25 51 14 47,50 282,353 3429

72 0 ECRİN AKAR 11 28 7 26,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 7 7,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 53 22 47,50 282,078 3442

73 13063 CEM SÖZEN -M 31 9 28,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 1 4,75 51 14 47,50 281,713 3455

74 12406 UĞUR KARAKAYA 12 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 5 5,75 52 19 47,25 281,088 3490

75 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 11 15 7,25 54 27 47,25 280,763 3503

76 13107 EFE BARBUNYA -MB 28 8 26,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 4 3,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 52 20 47,00 280,580 3510

77 12382 EMİRHAN AKĞÜN 12 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 21 46,75 278,778 3592

78 0 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 5 6,75 1 0 1,00 51 20 46,00 277,645 3647

79 12414 MUHAMMED SENA AKSU12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 49 11 46,25 277,613 3653

80 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 23 9 20,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 10 7 8,25 1 0 1,00 1 1 0,75 50 17 45,75 277,498 3661

81 12417 EFE ŞERBETÇİOĞL 12 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 50 17 45,75 276,578 3712

82 12349 TALHA KARAKOÇ 12 23 17 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 53 31 45,25 276,328 3725

83 13049 YASEMİN TUTAL -M 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 19 45,25 275,208 3781

84 13070 ZEYNEP ÖZBAY -M 30 9 27,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 48 12 45,00 274,293 3819

85 12259 EMİRHAN GEDİK 12 27 13 23,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 4 7,00 50 21 44,75 274,058 3839

86 12227 AHMET GÜRLER 12 29 8 27,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 49 17 44,75 273,645 3857

87 13034 ALİME DÜZGÜN -M 29 6 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 48 14 44,50 272,855 3903
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 27,25 9,51 24,87 3,20 1,35 2,86 2,32 1,56 1,93 3,71 0,52 3,58 3,70 0,51 3,57 0,00 0,00 0,00 8,27 3,84 7,31 0,97 0,27 0,90 0,73 1,12 0,45 0,57 0,48 0,45 0,45 0,40 0,34 51,1719,56 46,26 278,550

KATILIMLAR

88 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 27 10 24,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 8 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 23 44,25 272,480 3926

89 12082 GÖKÇE OĞUL 12 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 48 16 44,00 271,695 3962

90 12340 ALİ RIZA TİLKAT 12A 24 6 22,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 47 13 43,75 271,200 3988

91 13103 EMRULLAH BİLGİÇ -M 28 9 25,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 48 17 43,75 270,798 4002

92 12405 KAYRA HOROZLAR 12Ğ 27 11 24,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 47 14 43,50 270,238 4037

93 13030 HANİFE SERTKAYA -M 28 11 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 3 -0,75 49 22 43,50 270,058 4049

94 12290 FURKAN TOPDEMİR 12E 24 11 21,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 2 3 1,25 47 18 42,50 267,638 4179

95 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12 27 12 24,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 6 11 3,25 0 1 -0,25 49 27 42,25 266,465 4235

96 13104 AZRA AKIN -M 27 8 25,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 6 3,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 23 42,25 266,365 4242

97 12029 DAMLA KULA 12A 26 10 23,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 10 6 8,50 47 20 42,00 265,785 4267

98 12379 UMAY * 12A 27 10 24,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 6 0 6,00 1 0 1,00 46 16 42,00 265,695 4270

99 12049 BEYZA DÖLEŞ 12A 27 9 24,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 12 42,00 265,623 4276

100 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 28 9 25,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 45 12 42,00 265,513 4283

101 13095 SILANURÇEŞMEBAŞI -M 27 12 24,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 0 6,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 21 41,75 265,025 4306

102 13140 TUANA ÇELİK -M 33 4 32,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 45 12 42,00 264,680 4330

103 0 ZEHRANUR BOZKURT -M 27 11 24,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 46 18 41,50 264,178 4358

104 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 46 20 41,00 262,733 4424

105 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 26 11 23,25 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 17 40,75 262,113 4456

106 12390 EFE BAYRAK 12 25 15 21,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 23 40,25 260,823 4503

107 12350 YUDUM DAŞ 12A 26 11 23,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 7 2 6,50 44 16 40,00 259,778 4547

108 12356 FURKAN ZENGİN 12 24 14 20,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 5 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 29 38,75 256,470 4672

109 13039 BERK KARA -M 29 8 27,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 12 39,00 256,260 4684

110 12039 ÖZNUR SALTIK 12 26 11 23,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 44 21 38,75 256,003 4687

111 13165 GAMZENUR ÇINARLAR -MZ 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 41 13 37,75 252,430 4813

112 13176 FATMANUR ÖZERLİ -M 26 7 24,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 3 6,25 42 18 37,50 252,098 4828

113 12254 HİLAL YILMAZ 12A 25 13 21,75 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 3 4,25 42 19 37,25 251,668 4841

114 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 25 10 22,50 3 1 2,75 2 1 1,75 11 4 10,00 41 16 37,00 250,815 4873

115 13064 RECEP ŞEN -M 23 13 19,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 41 18 36,50 249,693 4916

116 12419 ÖMER MERHA N 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 18 36,50 249,165 4940
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 27,25 9,51 24,87 3,20 1,35 2,86 2,32 1,56 1,93 3,71 0,52 3,58 3,70 0,51 3,57 0,00 0,00 0,00 8,27 3,84 7,31 0,97 0,27 0,90 0,73 1,12 0,45 0,57 0,48 0,45 0,45 0,40 0,34 51,1719,56 46,26 278,550

KATILIMLAR

117 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 28 5 26,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 3 3,25 39 10 36,50 248,753 4955

118 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 19 14 15,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 12 4 11,00 4 0 4,00 42 24 36,00 248,705 4958

119 12408 ENES ATKI 12Y 20 7 18,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 41 24 35,00 245,438 5072

120 12264 KAAN MALÇOK 12 21 6 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 1 1 0,75 37 10 34,50 243,685 5153

121 12148 İREM TÜRELİ 12 23 11 20,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 22 34,50 243,598 5155

122 12294 ARDA GÜL 12 24 12 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 2 3,50 1 1 0,75 39 18 34,50 243,490 5159

123 12310 ÖZNUR KURT 12 25 11 22,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 38 14 34,50 243,298 5172

124 13023 EMİNE COŞKUN -M 24 15 20,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 41 27 34,25 242,803 5186

125 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 21 12 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 6 3 5,25 1 0 1,00 1 2 0,50 39 20 34,00 242,360 5200

126 12365 SALİH TETİK 12 23 15 19,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 3 3,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 41 29 33,75 241,463 5230

127 13111 SILA YÜKSEL -M 24 8 22,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 4 3,00 0 5 -1,25 39 21 33,75 241,015 5241

128 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 25 10 22,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 37 13 33,75 241,000 5243

129 13141 DENİZ KARATAŞ -M 21 19 16,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 6 2 5,50 2 0 2,00 40 27 33,25 240,383 5261

130 0 ENES DOĞRU -M 26 14 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 39 22 33,50 240,255 5265

131 13143 BEYZA YILDIRIM -M 22 13 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 5 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 24 33,00 239,243 5303

132 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 27 10 24,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 25 32,75 237,680 5371

133 13121 SEVİLAY ATIŞ -M 24 14 20,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 29 31,75 235,250 5445

134 12355 HATİCE BUSE SEMİZ 12A 23 9 20,75 1 2 0,50 8 4 7,00 3 1 2,75 35 16 31,00 232,923 5507

135 12391 İSMAİL AKDEDE 12 17 19 12,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 38 30 30,50 232,518 5521

136 12127 CEYDA POYRAZ 12 24 11 21,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 9 1,75 37 27 30,25 230,593 5581

137 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 21 15 17,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 38 33 29,75 229,603 5603

138 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 24 9 21,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 34 19 29,25 227,488 5659

139 12312 ARİFE ALTINTAŞ   26 11 23,25 8 7 6,25 0 1 -0,25 34 19 29,25 227,303 5666

140 12398 BÜŞRA MUTLU 12 21 13 17,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 22 28,50 225,763 5694

141 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 14 9 11,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 31 14 27,50 223,523 5755

142 13020 BERKAY KORKMAZ -M 18 19 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 6 3 5,25 1 1 0,75 35 30 27,50 223,358 5760

143 13097 DAMLA KARADENİZ -M 19 13 15,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 32 20 27,00 221,483 5810

144 13087 İBRAHİM AKAN -MA 26 14 22,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 37 39 27,25 221,330 5815

145 13136 SILA GEZEK -M 20 17 15,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 35 33 26,75 220,808 5826
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 27,25 9,51 24,87 3,20 1,35 2,86 2,32 1,56 1,93 3,71 0,52 3,58 3,70 0,51 3,57 0,00 0,00 0,00 8,27 3,84 7,31 0,97 0,27 0,90 0,73 1,12 0,45 0,57 0,48 0,45 0,45 0,40 0,34 51,1719,56 46,26 278,550

KATILIMLAR

146 13164 EDİZ BAŞARAN -M 20 8 18,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 30 13 26,75 220,445 5831

147 13134 TOLGA KAPLAN -M 19 19 14,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 33 29 25,75 217,913 5880

148 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 20 14 16,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 19 25,25 216,100 5913

149 12426 NURHAYAT ÖLMFZ 12 19 21 13,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 0 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 41 23,75 212,098 5987

150 13158 ERAY EVRAN -M 18 19 13,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 30 27 23,25 210,493 6014

151 0 SAİME GÖVŞEN -M 14 13 10,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 27 17 22,75 209,348 6033

152 12235 ZEYNEP ABA 12 18 15 14,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 28 22 22,50 208,098 6059

153 12293 ZELİHA NUR UYSAL 12 18 13 14,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 28 28 21,00 203,483 6133

154 13147 FATMA NUR  KAHRAMAN-M 19 14 15,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 22 19,50 198,905 6213

155 13036 ANDAN YILMAZ -M 17 21 11,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 6 8 4,00 0 2 -0,50 27 46 15,50 187,283 6346

156 13155 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 18 17 13,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 0 3,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 34 75 15,25 186,218 6366

157 12155 FATMA ÇEŞMECİ 12 13 20 8,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 19 22 13,50 181,730 6414

158 13177 GÜLCAN KARAHAN -MH 14 26 7,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 25 46 13,50 181,725 6416

159 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 7 10 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 7 4 6,00 15 16 11,00 174,635 6501

160 12345 UMUT TALHA YİĞİTER 12 11 22 5,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 3 1,25 19 32 11,00 174,505 6507

161 12959 NERMİN TAŞCI 12A 12 13 8,75 1 0 1,00 1 3 0,25 14 16 10,00 171,063 6534

162 0 FURKAN ERCİ -M 10 7 8,25 1 0 1,00 11 7 9,25 168,863 6560

163 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 5 15 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 14 23 8,25 166,753 6588

164 13013 MİRKAN ERDEMİR -M 8 22 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 17 -1,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 19 51 6,25 160,500 6658
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM) 164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,80 9,54 23,41 2,79 1,36 2,45 1,89 1,36 1,55 3,48 0,58 3,34 3,77 0,49 3,65 0,01 0,02 0,01 10,11 4,09 9,09 1,29 0,45 1,18 1,23 1,71 0,80 1,51 1,05 1,25 1,05 0,83 0,85 52,9321,48 47,58 279,860

Okul Ortalaması 27,25 9,51 24,87 3,20 1,35 2,86 2,32 1,56 1,93 3,71 0,52 3,58 3,70 0,51 3,57 0,00 0,00 0,00 8,27 3,84 7,31 0,97 0,27 0,90 0,73 1,12 0,45 0,57 0,48 0,45 0,45 0,40 0,34 51,1719,56 46,26 278,550

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 27,3 9,5 24,87 12,9 3,9 11,94 9,2 4,1 8,21 1,7 2,0 1,24 51,2 19,6 46,26 278,550

KATILIMLAR

1 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 38 2 37,50 19 1 18,75 38 2 37,50 9 5 7,75 104 10 101,50 443,965 1 1 23 23 54

2 12393 ELİF TAŞTAN 12 35 5 33,75 16 3 15,25 34 3 33,25 13 4 12,00 98 15 94,25 422,728 2 2 57 57 149

3 12085 BİLAL ÇİFTÇ İ 12F 36 4 35,00 18 2 17,50 31 3 30,25 10 5 8,75 95 14 91,50 414,130 1 3 77 77 209

4 13062 AZRA KAYA -M 36 4 35,00 17 3 16,25 34 4 33,00 8 8 6,00 95 19 90,25 410,245 1 4 87 87 246

5 13142 GÖKSU CEYLAN -M 38 2 37,50 17 3 16,25 29 4 28,00 9 10 6,50 93 19 88,25 403,900 2 5 111 111 307

6 12200 DEHA AKYOL 12A 34 6 32,50 17 3 16,25 26 6 24,50 15 3 14,25 92 18 87,50 402,595 1 6 117 117 325

7 12036 NAZLI ERKELET 12A 36 3 35,25 19 1 18,75 25 7 23,25 9 3 8,25 89 14 85,50 395,958 2 7 133 133 395

8 13133 YAGMUR KAPLAN -M 36 0 36,00 16 4 15,00 25 1 24,75 10 7 8,25 87 12 84,00 391,330 3 8 151 151 438

9 16004 NURGÜL ARGÜN 12 34 6 32,50 16 3 15,25 31 4 30,00 7 6 5,50 88 19 83,25 389,410 3 9 157 157 456

10 12005 ECE SUDE ASLAN 12 37 3 36,25 18 2 17,50 24 5 22,75 4 1 3,75 83 11 80,25 379,793 4 10 183 183 562

11 12052 FATMA SELENAY VURAL12 37 3 36,25 17 2 16,50 25 5 23,75 3 2 2,50 82 12 79,00 375,968 5 11 193 193 603

12 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 34 6 32,50 19 1 18,75 24 4 23,00 5 6 3,50 82 17 77,75 372,720 6 12 217 217 654

13 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 31 6 29,50 16 4 15,00 24 3 23,25 7 4 6,00 78 17 73,75 361,130 4 13 269 270 840

14 12307 DİLA YÜKSEL 12 33 7 31,25 18 2 17,50 22 6 20,50 6 7 4,25 79 22 73,50 360,078 7 14 273 274 860

15 12015 ARDA KUMOVA 12A 37 3 36,25 17 3 16,25 18 3 17,25 3 3 2,25 75 12 72,00 354,818 3 15 293 294 964

16 12030 BERKAY ÜNAL 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 22 5 20,75 7 5 5,75 77 22 71,50 354,260 4 16 299 300 975

17 12262 ASLI NAZ ABALI 12 34 5 32,75 17 2 16,50 18 4 17,00 5 1 4,75 74 12 71,00 352,353 8 17 307 308 1016

18 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 37 3 36,25 17 3 16,25 17 4 16,00 71 10 68,50 344,158 1 18 331 332 1177

19 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 35 5 33,75 18 2 17,50 17 4 16,00 1 0 1,00 71 11 68,25 343,768 1 19 333 334 1185

20 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 31 9 28,75 17 3 16,25 23 5 21,75 3 8 1,00 74 25 67,75 342,908 9 20 337 339 1205

21 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12A 35 4 34,00 15 1 14,75 15 3 14,25 4 2 3,50 69 10 66,50 338,550 5 21 357 360 1301

22 13093 KEMAL FINDIK -M 28 7 26,25 17 1 16,75 24 4 23,00 69 12 66,00 337,908 5 22 359 362 1316

23 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 36 4 35,00 17 0 17,00 10 1 9,75 3 0 3,00 66 5 64,75 333,115 10 23 373 376 1440

24 12253 MERTCAN EVCİMEN 12B 34 4 33,00 15 4 14,00 18 6 16,50 1 2 0,50 68 16 64,00 331,010 1 24 385 389 1493

25 12080 ERAY AKYÜZ 12 32 6 30,50 17 2 16,50 13 7 11,25 5 1 4,75 67 16 63,00 328,485 11 25 407 412 1573

26 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 33 7 31,25 16 4 15,00 12 1 11,75 5 1 4,75 66 13 62,75 327,633 12 26 411 416 1603

27 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12A 31 7 29,25 15 4 14,00 21 7 19,25 1 6 -0,50 68 24 62,00 325,418 6 27 429 434 1672

28 12336 KAAN ŞENGÜL 12 36 4 35,00 16 4 15,00 13 4 12,00 65 12 62,00 324,690 13 28 439 444 1698

29 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 34 6 32,50 15 5 13,75 16 7 14,25 0 2 -0,50 65 20 60,00 318,955 2 29 463 471 1882

30 12348 ALEYNA YAVUZ 12 32 8 30,00 16 2 15,50 12 3 11,25 3 1 2,75 63 14 59,50 317,900 14 30 467 475 1914

31 12329 ENES AKBULUT 12A 32 7 30,25 11 7 9,25 20 4 19,00 2 4 1,00 65 22 59,50 317,798 7 31 469 477 1919

32 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 32 5 30,75 14 5 12,75 16 10 13,50 3 2 2,50 65 22 59,50 317,793 1 32 471 479 1921

33 12285 HAMZA SAMET TURAN 12A 28 11 25,25 16 4 15,00 19 7 17,25 2 3 1,25 65 25 58,75 316,193 8 33 475 483 1966

34 12166 BEYZA ÇİÇEK 12 31 9 28,75 13 5 11,75 18 5 16,75 2 2 1,50 64 21 58,75 315,748 15 34 479 488 1984

35 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 33 7 31,25 17 3 16,25 9 2 8,50 3 1 2,75 62 13 58,75 315,473 9 35 481 490 1994

36 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 34 6 32,50 18 1 17,75 9 5 7,75 1 1 0,75 62 13 58,75 315,230 2 36 483 492 2004

37 12181 SEDEN KUTLU 12A 35 5 33,75 15 5 13,75 11 5 9,75 2 2 1,50 63 17 58,75 315,098 10 37 487 496 2010

38 13115 NİL TURBİL -M 32 6 30,50 10 5 8,75 17 1 16,75 2 0 2,00 61 12 58,00 313,275 6 38 495 505 2063

39 13108 İREM EYİ -M 36 4 35,00 17 3 16,25 8 5 6,75 61 12 58,00 312,610 7 39 497 507 2080

40 12384 ELİF AKA LIN 12 31 6 29,50 17 2 16,50 11 9 8,75 3 1 2,75 62 18 57,50 311,925 16 40 501 511 2109

41 12111 SUDE DURAN 12 32 6 30,50 15 2 14,50 13 3 12,25 1 6 -0,50 61 17 56,75 309,400 17 41 515 526 2216

42 12376 LARA ÜTÜK 12 32 5 30,75 16 3 15,25 11 6 9,50 59 14 55,50 305,613 18 42 531 546 2373

43 61876 AHMET E YILMAZ 12 38 2 37,50 15 4 14,00 4 2 3,50 1 2 0,50 58 10 55,50 304,755 19 43 539 554 2413

44 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 26 14 22,50 13 7 11,25 19 7 17,25 5 6 3,50 63 34 54,50 303,805 20 44 549 564 2462

45 13048 NESİBE UÇAR -M 35 4 34,00 13 5 11,75 9 1 8,75 57 10 54,50 302,170 8 45 557 572 2527

46 12286 ENES AKYOL 12E 26 9 23,75 16 2 15,50 16 5 14,75 58 16 54,00 301,993 3 46 563 578 2539

47 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 35 5 33,75 15 3 14,25 7 3 6,25 57 11 54,25 301,448 11 47 565 580 2557

48 13117 EYLÜL KALENDER -M 31 9 28,75 16 3 15,25 9 4 8,00 2 0 2,00 58 16 54,00 301,423 9 48 567 582 2559
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 27,3 9,5 24,87 12,9 3,9 11,94 9,2 4,1 8,21 1,7 2,0 1,24 51,2 19,6 46,26 278,550

KATILIMLAR

49 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 31 9 28,75 17 3 16,25 10 6 8,50 2 7 0,25 60 25 53,75 300,598 12 49 571 586 2582

50 13099 ECRİN ÜSTÜN -M 29 8 27,00 18 2 17,50 9 2 8,50 56 12 53,00 298,550 10 50 581 598 2678

51 13092 SENA KIŞLALI -M 33 7 31,25 12 1 11,75 10 2 9,50 55 10 52,50 296,488 11 51 591 608 2768

52 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 29 11 26,25 14 4 13,00 13 5 11,75 1 1 0,75 57 21 51,75 294,903 13 52 599 617 2844

53 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 28 11 25,25 15 4 14,00 10 3 9,25 3 1 2,75 56 19 51,25 293,603 21 53 605 623 2904

54 13060 ONUR YILMAZ -M 27 13 23,75 14 5 12,75 10 6 8,50 7 4 6,00 58 28 51,00 293,173 12 54 607 625 2921

55 12156 FADİME YANIK 12A 28 11 25,25 15 3 14,25 13 6 11,50 56 20 51,00 292,738 14 55 609 627 2946

56 13149 NAZ PAZAR -MA 29 7 27,25 13 5 11,75 14 10 11,50 56 22 50,50 290,968 2 56 617 636 3030

57 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 30 8 28,00 13 5 11,75 11 4 10,00 1 1 0,75 55 18 50,50 290,900 22 57 619 638 3037

58 12153 BARAN DENİZ 12 30 10 27,50 5 5 3,75 12 5 10,75 9 3 8,25 56 23 50,25 290,510 23 58 621 640 3047

59 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 34 6 32,50 15 5 13,75 3 1 2,75 2 3 1,25 54 15 50,25 289,580 13 59 625 644 3086

60 12247 SUDE OLCAY 12 34 6 32,50 15 2 14,50 5 6 3,50 0 1 -0,25 54 15 50,25 289,520 24 60 627 646 3093

61 12401 SUDENAZ YOLCU 12 33 3 32,25 13 4 12,00 4 4 3,00 3 1 2,75 53 12 50,00 288,918 25 61 633 652 3126

62 12161 YAĞMU  TEKELİ 12 33 4 32,00 11 4 10,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 53 12 50,00 288,830 26 62 639 658 3133

63 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12A 29 10 26,50 16 1 15,75 9 6 7,50 54 17 49,75 288,800 15 63 641 660 3137

64 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 32 6 30,50 11 8 9,00 10 6 8,50 2 1 1,75 55 21 49,75 288,350 27 64 643 663 3153

65 12130 SİBEL ORUÇU 12 32 8 30,00 13 6 11,50 11 14 7,50 2 7 0,25 58 35 49,25 286,845 28 65 653 674 3228

66 12231 NAZ GÖKÇEN 12 28 10 25,50 13 4 12,00 12 2 11,50 53 16 49,00 286,665 29 66 655 677 3238

67 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 28 7 26,25 13 5 11,75 11 1 10,75 52 13 48,75 285,813 16 67 657 679 3267

68 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 30 9 27,75 15 3 14,25 7 2 6,50 1 3 0,25 53 17 48,75 285,628 17 68 659 682 3281

69 12136 RANA BODUR 12 29 8 27,00 15 3 14,25 8 2 7,50 0 1 -0,25 52 14 48,50 284,950 30 69 661 684 3310

70 12347 SILA AKAR 12 29 7 27,25 13 3 12,25 9 3 8,25 51 13 47,75 282,663 31 70 669 693 3411

71 12226 YAKUP AYKAÇ 12 26 9 23,75 16 2 15,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 51 14 47,50 282,353 32 71 671 695 3429

72 0 ECRİN AKAR 11 28 7 26,25 13 4 12,00 10 7 8,25 2 4 1,00 53 22 47,50 282,078 1 72 673 698 3442

73 13063 CEM SÖZEN -M 31 9 28,75 15 4 14,00 5 1 4,75 51 14 47,50 281,713 14 73 677 702 3455

74 12406 UĞUR KARAKAYA 12 30 9 27,75 15 5 13,75 7 5 5,75 52 19 47,25 281,088 33 74 683 709 3490

75 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 32 7 30,25 11 5 9,75 11 15 7,25 54 27 47,25 280,763 18 75 685 711 3503

76 13107 EFE BARBUNYA -MB 28 8 26,00 18 2 17,50 4 4 3,00 2 6 0,50 52 20 47,00 280,580 1 76 687 715 3510

77 12382 EMİRHAN AKĞÜN 12 35 5 33,75 13 7 11,25 4 7 2,25 0 2 -0,50 52 21 46,75 278,778 34 77 699 728 3592

78 0 YAĞIZ ÖZHELVACI -M 28 10 25,50 14 5 12,75 8 5 6,75 1 0 1,00 51 20 46,00 277,645 15 78 703 733 3647

79 12414 MUHAMMED SENA AKSU12 33 7 31,25 16 4 15,00 49 11 46,25 277,613 35 79 705 735 3653

80 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 23 9 20,75 15 0 15,00 11 7 9,25 1 1 0,75 50 17 45,75 277,498 19 80 707 737 3661

81 12417 EFE ŞERBETÇİOĞL 12 30 9 27,75 16 4 15,00 3 2 2,50 1 2 0,50 50 17 45,75 276,578 36 81 713 743 3712

82 12349 TALHA KARAKOÇ 12 23 17 18,75 15 4 14,00 11 5 9,75 4 5 2,75 53 31 45,25 276,328 37 82 715 745 3725

83 13049 YASEMİN TUTAL -M 29 9 26,75 14 5 12,75 6 4 5,00 1 1 0,75 50 19 45,25 275,208 16 83 719 750 3781

84 13070 ZEYNEP ÖZBAY -M 30 9 27,75 15 3 14,25 3 0 3,00 48 12 45,00 274,293 17 84 725 756 3819

85 12259 EMİRHAN GEDİK 12 27 13 23,75 15 4 14,00 8 4 7,00 50 21 44,75 274,058 38 85 729 761 3839

86 12227 AHMET GÜRLER 12 29 8 27,00 14 5 12,75 5 1 4,75 1 3 0,25 49 17 44,75 273,645 39 86 731 763 3857

87 13034 ALİME DÜZGÜN -M 29 6 27,50 14 4 13,00 4 4 3,00 1 0 1,00 48 14 44,50 272,855 18 87 735 767 3903

88 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 27 10 24,50 12 4 11,00 10 8 8,00 1 1 0,75 50 23 44,25 272,480 20 88 739 773 3926

89 12082 GÖKÇE OĞUL 12 27 10 24,50 16 4 15,00 5 2 4,50 48 16 44,00 271,695 40 89 741 777 3962

90 12340 ALİ RIZA TİLKAT 12A 24 6 22,50 16 3 15,25 7 4 6,00 47 13 43,75 271,200 21 90 743 779 3988

91 13103 EMRULLAH BİLGİÇ -M 28 9 25,75 16 4 15,00 3 2 2,50 1 2 0,50 48 17 43,75 270,798 19 91 745 782 4002

92 12405 KAYRA HOROZLAR 12Ğ 27 11 24,25 18 1 17,75 1 0 1,00 1 2 0,50 47 14 43,50 270,238 1 92 751 788 4037

93 13030 HANİFE SERTKAYA -M 28 11 25,25 14 4 13,00 7 4 6,00 0 3 -0,75 49 22 43,50 270,058 20 93 753 790 4049

94 12290 FURKAN TOPDEMİR 12E 24 11 21,25 16 3 15,25 5 1 4,75 2 3 1,25 47 18 42,50 267,638 4 94 769 807 4179

95 712 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12 27 12 24,00 16 3 15,25 6 11 3,25 0 1 -0,25 49 27 42,25 266,465 41 95 779 817 4235

96 13104 AZRA AKIN -M 27 8 25,00 14 3 13,25 5 6 3,50 2 6 0,50 48 23 42,25 266,365 21 96 781 819 4242
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 27,3 9,5 24,87 12,9 3,9 11,94 9,2 4,1 8,21 1,7 2,0 1,24 51,2 19,6 46,26 278,550

KATILIMLAR

97 12029 DAMLA KULA 12A 26 10 23,50 11 4 10,00 10 6 8,50 47 20 42,00 265,785 22 97 785 824 4267

98 12379 UMAY * 12A 27 10 24,50 12 6 10,50 6 0 6,00 1 0 1,00 46 16 42,00 265,695 23 98 787 826 4270

99 12049 BEYZA DÖLEŞ 12A 27 9 24,75 17 2 16,50 1 1 0,75 45 12 42,00 265,623 24 99 789 828 4276

100 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 28 9 25,75 16 1 15,75 1 2 0,50 45 12 42,00 265,513 42 100 793 832 4283

101 13095 SILANURÇEŞMEBAŞI -M 27 12 24,00 12 7 10,25 6 0 6,00 2 2 1,50 47 21 41,75 265,025 22 101 797 837 4306

102 13140 TUANA ÇELİK -M 33 4 32,00 12 3 11,25 0 5 -1,25 45 12 42,00 264,680 23 102 803 843 4330

103 0 ZEHRANUR BOZKURT -M 27 11 24,25 14 5 12,75 5 2 4,50 46 18 41,50 264,178 24 103 805 846 4358

104 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 27 13 23,75 18 2 17,50 1 5 -0,25 46 20 41,00 262,733 43 104 809 851 4424

105 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 26 11 23,25 13 4 12,00 4 1 3,75 2 1 1,75 45 17 40,75 262,113 44 105 813 856 4456

106 12390 EFE BAYRAK 12 25 15 21,25 13 5 11,75 7 2 6,50 1 1 0,75 46 23 40,25 260,823 45 106 817 860 4503

107 12350 YUDUM DAŞ 12A 26 11 23,25 11 3 10,25 7 2 6,50 44 16 40,00 259,778 25 107 819 863 4547

108 12356 FURKAN ZENGİN 12 24 14 20,50 14 5 12,75 4 5 2,75 4 5 2,75 46 29 38,75 256,470 46 108 833 877 4672

109 13039 BERK KARA -M 29 8 27,00 9 0 9,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 42 12 39,00 256,260 25 109 835 879 4684

110 12039 ÖZNUR SALTIK 12 26 11 23,25 11 7 9,25 7 3 6,25 44 21 38,75 256,003 47 110 837 881 4687

111 13165 GAMZENUR ÇINARLAR -MZ 30 10 27,50 9 3 8,25 2 0 2,00 41 13 37,75 252,430 1 111 843 888 4813

112 13176 FATMANUR ÖZERLİ -M 26 7 24,25 9 8 7,00 7 3 6,25 42 18 37,50 252,098 26 112 847 892 4828

113 12254 HİLAL YILMAZ 12A 25 13 21,75 12 3 11,25 5 3 4,25 42 19 37,25 251,668 26 113 849 894 4841

114 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 25 10 22,50 5 2 4,50 11 4 10,00 41 16 37,00 250,815 48 114 853 898 4873

115 13064 RECEP ŞEN -M 23 13 19,75 14 3 13,25 3 1 2,75 1 1 0,75 41 18 36,50 249,693 27 115 857 903 4916

116 12419 ÖMER MERHA N 12C 26 10 23,50 13 6 11,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 18 36,50 249,165 1 116 859 906 4940

117 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 28 5 26,75 7 2 6,50 4 3 3,25 39 10 36,50 248,753 49 117 861 908 4955

118 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 19 14 15,50 7 6 5,50 16 4 15,00 42 24 36,00 248,705 50 118 863 910 4958

119 12408 ENES ATKI 12Y 20 7 18,25 13 5 11,75 4 7 2,25 4 5 2,75 41 24 35,00 245,438 2 119 875 923 5072

120 12264 KAAN MALÇOK 12 21 6 19,50 15 3 14,25 1 1 0,75 37 10 34,50 243,685 51 120 879 928 5153

121 12148 İREM TÜRELİ 12 23 11 20,25 12 5 10,75 4 6 2,50 1 0 1,00 40 22 34,50 243,598 52 121 881 930 5155

122 12294 ARDA GÜL 12 24 12 21,00 10 3 9,25 4 2 3,50 1 1 0,75 39 18 34,50 243,490 53 122 883 932 5159

123 12310 ÖZNUR KURT 12 25 11 22,25 13 3 12,25 38 14 34,50 243,298 54 123 885 934 5172

124 13023 EMİNE COŞKUN -M 24 15 20,25 9 6 7,50 8 6 6,50 41 27 34,25 242,803 28 124 889 938 5186

125 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 21 12 18,00 10 3 9,25 7 3 6,25 1 2 0,50 39 20 34,00 242,360 55 125 893 942 5200

126 12365 SALİH TETİK 12 23 15 19,25 12 7 10,25 4 3 3,25 2 4 1,00 41 29 33,75 241,463 56 126 897 946 5230

127 13111 SILA YÜKSEL -M 24 8 22,00 11 4 10,00 4 4 3,00 0 5 -1,25 39 21 33,75 241,015 29 127 899 948 5241

128 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 25 10 22,50 9 2 8,50 3 1 2,75 37 13 33,75 241,000 57 128 901 950 5243

129 13141 DENİZ KARATAŞ -M 21 19 16,25 11 6 9,50 6 2 5,50 2 0 2,00 40 27 33,25 240,383 30 129 903 952 5261

130 0 ENES DOĞRU -M 26 14 22,50 12 5 10,75 1 3 0,25 39 22 33,50 240,255 31 130 905 954 5265

131 13143 BEYZA YILDIRIM -M 22 13 18,75 13 4 12,00 3 5 1,75 1 2 0,50 39 24 33,00 239,243 32 131 911 960 5303

132 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 27 10 24,50 11 7 9,25 1 8 -1,00 39 25 32,75 237,680 3 132 913 963 5371

133 13121 SEVİLAY ATIŞ -M 24 14 20,50 11 9 8,75 3 5 1,75 1 1 0,75 39 29 31,75 235,250 33 133 919 969 5445

134 12355 HATİCE BUSE SEMİZ 12A 23 9 20,75 1 2 0,50 11 5 9,75 35 16 31,00 232,923 27 134 925 975 5507

135 12391 İSMAİL AKDEDE 12 17 19 12,25 14 5 12,75 7 6 5,50 38 30 30,50 232,518 58 135 929 979 5521

136 12127 CEYDA POYRAZ 12 24 11 21,25 9 7 7,25 4 9 1,75 37 27 30,25 230,593 59 136 939 990 5581

137 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 21 15 17,25 11 8 9,00 5 6 3,50 1 4 0,00 38 33 29,75 229,603 60 137 943 994 5603

138 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 24 9 21,75 6 2 5,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 34 19 29,25 227,488 61 138 949 1000 5659

139 12312 ARİFE ALTINTAŞ   26 11 23,25 8 7 6,25 0 1 -0,25 34 19 29,25 227,303 1 139 951 1002 5666

140 12398 BÜŞRA MUTLU 12 21 13 17,75 11 3 10,25 1 2 0,50 1 4 0,00 34 22 28,50 225,763 62 140 953 1004 5694

141 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 14 9 11,75 14 5 12,75 3 0 3,00 31 14 27,50 223,523 28 141 957 1009 5755

142 13020 BERKAY KORKMAZ -M 18 19 13,25 10 7 8,25 6 3 5,25 1 1 0,75 35 30 27,50 223,358 34 142 959 1011 5760

143 13097 DAMLA KARADENİZ -M 19 13 15,75 12 4 11,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 32 20 27,00 221,483 35 143 969 1021 5810

144 13087 İBRAHİM AKAN -MA 26 14 22,50 10 10 7,50 0 7 -1,75 1 8 -1,00 37 39 27,25 221,330 3 144 971 1023 5815
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)164 1040 1094 6951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,5 23,41 11,9 3,8 10,98 11,4 4,5 10,27 3,8 3,6 2,90 52,9 21,5 47,56 279,860

Okul Ortalaması 27,3 9,5 24,87 12,9 3,9 11,94 9,2 4,1 8,21 1,7 2,0 1,24 51,2 19,6 46,26 278,550

KATILIMLAR

145 13136 SILA GEZEK -M 20 17 15,75 10 8 8,00 2 3 1,25 3 5 1,75 35 33 26,75 220,808 36 145 973 1025 5826

146 13164 EDİZ BAŞARAN -M 20 8 18,00 10 5 8,75 30 13 26,75 220,445 37 146 975 1027 5831

147 13134 TOLGA KAPLAN -M 19 19 14,25 13 5 11,75 1 5 -0,25 33 29 25,75 217,913 38 147 981 1033 5880

148 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 20 14 16,50 8 3 7,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 19 25,25 216,100 63 148 983 1035 5913

149 12426 NURHAYAT ÖLMFZ 12 19 21 13,75 8 7 6,25 2 9 -0,25 5 4 4,00 34 41 23,75 212,098 64 149 989 1041 5987

150 13158 ERAY EVRAN -M 18 19 13,25 11 4 10,00 1 4 0,00 30 27 23,25 210,493 39 150 991 1043 6014

151 0 SAİME GÖVŞEN -M 14 13 10,75 8 3 7,25 4 1 3,75 1 0 1,00 27 17 22,75 209,348 40 151 993 1045 6033

152 12235 ZEYNEP ABA 12 18 15 14,25 8 6 6,50 2 1 1,75 28 22 22,50 208,098 65 152 995 1047 6059

153 12293 ZELİHA NUR UYSAL 12 18 13 14,75 7 7 5,25 3 6 1,50 0 2 -0,50 28 28 21,00 203,483 66 153 1001 1053 6133

154 13147 FATMA NUR  KAHRAMAN-M 19 14 15,50 5 2 4,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 25 22 19,50 198,905 41 154 1005 1057 6213

155 13036 ANDAN YILMAZ -M 17 21 11,75 4 15 0,25 6 10 3,50 27 46 15,50 187,283 42 155 1009 1062 6346

156 13155 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 18 17 13,75 6 8 4,00 7 33 -1,25 3 17 -1,25 34 75 15,25 186,218 43 156 1011 1064 6366

157 12155 FATMA ÇEŞMECİ 12 13 20 8,00 3 1 2,75 3 1 2,75 19 22 13,50 181,730 67 157 1013 1066 6414

158 13177 GÜLCAN KARAHAN -MH 14 26 7,50 10 9 7,75 1 11 -1,75 25 46 13,50 181,725 1 158 1015 1068 6416

159 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 7 10 4,50 1 2 0,50 7 4 6,00 15 16 11,00 174,635 44 159 1019 1072 6501

160 12345 UMUT TALHA YİĞİTER 12 11 22 5,50 6 7 4,25 2 3 1,25 19 32 11,00 174,505 68 160 1021 1074 6507

161 12959 NERMİN TAŞCI 12A 12 13 8,75 2 3 1,25 14 16 10,00 171,063 29 161 1025 1078 6534

162 0 FURKAN ERCİ -M 10 7 8,25 1 0 1,00 11 7 9,25 168,863 45 162 1029 1082 6560

163 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 5 15 1,25 7 8 5,00 2 0 2,00 14 23 8,25 166,753 46 163 1033 1086 6588

164 13013 MİRKAN ERDEMİR -M 8 22 2,50 7 3 6,25 3 17 -1,25 1 9 -1,25 19 51 6,25 160,500 47 164 1035 1088 6658
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TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

227,303 81,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

    -  12312
ARİFE ALTINTAŞ 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 139 951 1002 5666 % 81,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCD bcDCAeBaBEadCeceDDE BEB CCBCaeDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız ebDaB DE eC   Cd B a  d   A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız                  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

272,855 56,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13034
ALİME DÜZGÜN 120 48 14 58 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 87 735 767 3903 % 56,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC cCADCbDBCBEBCC  CDDb BEceCCBCaDD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDCcDC c CDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab b Abc  C     B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 0 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

187,283 91,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13036
ANDAN YILMAZ 120 27 46 47 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 155 1009 1062 6346 % 91,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 21 2 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAe eB cDaADcbaEcadecabDEaBbeACCDDDbed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 15 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaedbdebabceBaDce aB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cDEAbcedCB       b B     c   b  d   d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,365 61,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13104
AZRA AKIN 120 48 23 49 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 96 781 819 4242 % 61,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cae ACAD Ac CBEBCCdDCDDECBacAdCBCBDDAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dEDCA C cEaDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ac dcAcc   E e C   D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  aE cee    b  Dd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

410,245 3,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 95 19 6 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 87 87 246 % 3,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCADBCBEBCCBDCcDEdBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDCdDCdBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDaBADEdCCEDCCCBBDDDB A BACBDEDAADaDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c EDDcacDCBd eD daB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

256,260 67,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13039
BERK KARA 120 42 12 66 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 109 835 879 4684 % 67,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBceAAa BDCbD CBEBCCBDCDDE BEBbCCDDDAeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DC  E  ECD  BCD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  D  c           C  B  Da         c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız   e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

223,358 82,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 35 30 55 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 142 959 1011 5760 % 82,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBAeAAc e dcDaCBEeCdeDebDEdBEc aeDeabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCAAacBEaDdBda A  CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cDEc a   B    E  C B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        d  E         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

239,243 76,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13143
BEYZA YILDIRIM 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 131 911 960 5303 % 76,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbAebD  cc eEBa BDbbDE BEcAaCBCBDDbeCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEaCdDCc E D BBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  aDa dcE   a    B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   d D      d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

289,580 44,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13110
BÜŞRA ÖZDEN 120 54 15 51 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 59 625 644 3086 % 44,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCdDbAcBCBEBCCBDCDDECBEBdCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAcEdBbCaEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız     EDd      C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  d  dEcE            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

281,713 49,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13063
CEM SÖZEN 120 51 14 55 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 73 677 702 3455 % 49,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBAbAABCBDCADaCBEBCCBDCaDbdBEcbdCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcedCDEBaCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DEAbDC                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

221,483 83,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13097
DAMLA KARADENİZ 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 143 969 1021 5810 % 83,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbAeA Cb e  da bBDbbDE BE  CdBCdDDbeCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEcCAaC B  DbBaCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız c    A d                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

240,383 75,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13141
DENİZ KARATAŞ 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 129 903 952 5261 % 75,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCeebAedAeBCcEBCdBDbcDEddEcAdCBCBDbbeaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dEDabDCde CDEcBCB C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A a  AbE  C   C B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CE                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

186,218 91,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13155
DİLARA YİĞİTYILMAZ 120 34 75 11 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 156 1011 1064 6366 % 91,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCcAebDe  B cEeCdeadbDECeEc CCB aDaeDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız ebDCe   e dbcBaC AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 25 0 -1,25 % 0

Geometri 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız caeadebbACaacCCeBcbebcbdbcebabEbcecaDaed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız babDeAbcadecBeaceaeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 3 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 0 3 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Kesir Problemleri 3 0 3 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

298,550 38,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13099
ECRİN ÜSTÜN 120 56 12 52 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 50 581 598 2678 % 38,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCbACADbA BCaEBCCBDCaDE BEBbCCcCB DbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEaCADCdBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız cED BADE  Ca    B           B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

220,445 83,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13164
EDİZ BAŞARAN 120 30 13 77 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 146 975 1027 5831 % 83,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCaAebDC  BC Ea    aaDE aEB Ce C DD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEaaA   BEaDEcBC A e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 4 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

242,803 74,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13023
EMİNE COŞKUN 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 124 889 938 5186 % 74,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCebbbDCcDc BEBCdBDebDEaBEcbbCBCBDDdeCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız    aA bcBEbccBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız dbD  ADE CeE a  BdD                d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

270,798 57,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13103
EMRULLAH BİLGİÇ 120 48 17 55 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 91 745 782 4002 % 57,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız aDBAebABecDdADcCBEBC BDCeD  BEeACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCAAEeBECDEBBaDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız  DEbbD                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız e    E            a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

240,255 75,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  0
ENES DOĞRU 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 130 905 954 5265 % 75,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCcAeADCADBCBccdCdDeDDbdBEcdbCBCBDDAbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEDaADe cECDEBBCeA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E  ee    d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

210,493 86,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13158
ERAY EVRAN 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 150 991 1043 6014 % 86,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCecbADecDc abebdd CeDEdBEcdd BCaDDAeCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDa eC e aDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız    C   a  e            ca               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

361,130 12,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13011
EREN AKGÜMÜŞ 120 78 17 25 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 269 270 840 % 12,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCaACADdADBCBEBCdBDCDDEd E ACCaCBDD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCAaacBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe AbE CCEDCCCB DDDB A   CBDE A D D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bc   e DaBE CDB  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

301,423 36,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13117
EYLÜL KALENDER 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 48 567 582 2559 % 36,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAeAABCeDdADcCBEBCCBDCDDEdBEBdCCDDbcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBECaEBBaDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDa   b CCE  Ce                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        E         D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

198,905 89,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13147
FATMA NUR  KAHRAMAN 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 154 1005 1057 6213 % 89,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız abB b eBbBcb eBCd eC BDbbDEdBEcACCDD  DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız  C      bb   CD   CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız      a        c    c      e    b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız      Ec             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

252,098 69,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13176
FATMANUR ÖZERLİ 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 112 847 892 4828 % 69,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBcbAA  B   eBCBEBC BDCDDE aEcdCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdda   bbbBBaDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADd bD   B       C BaD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

168,863 94,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  0
FURKAN ERCİ 120 11 7 102 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 162 1029 1082 6560 % 94,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC ceAc ADeea B  dDC D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız                 B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 0 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 0 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

403,900 4,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13142
GÖKSU CEYLAN 120 93 19 8 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 111 111 307 % 4,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBEBCCBDCaDECBEBbCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCcbCABdCDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDCBADEACCEDCCCBa bDBdADBACBDEDcA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDeeaEDbdEdCD Aedd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

270,058 58,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13030
HANİFE SERTKAYA 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 93 753 790 4049 % 58,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BAeAABCBbdAeBCBbBCddDCDDECBEBcdCDDbbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCAAE B baEBBaDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADE  D  ec   C    aB D    c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız eb  a               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

312,610 29,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13108
İREM EYİ 120 61 12 47 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 497 507 2080 % 29,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBcBCCBDCeDECBEBACCBCBaDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCADCcdECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Aba  dDE  C     BaD         Be         B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

174,635 93,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13139
KADER ÇAĞLIYAN 120 15 16 89 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 159 1019 1072 6501 % 93,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız bDBceAAddBDdb  C caa                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız  a    e C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dDbA D   a   Ca  C BB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

337,908 18,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13093
KEMAL FINDIK 120 69 12 39 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 359 362 1316 % 18,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BAdAA  BD  DBCBcBbCBDabDcCBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBEC EBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAb CaCBDACCEDCCC aeDDB   B C BE A   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

160,500 95,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13013
MİRKAN ERDEMİR 120 19 51 50 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 164 1035 1088 6658 % 95,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 22 10 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBbeAAcbeaCebdCaEcbecbbeDdeea          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEbaECa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 17 10 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 17 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız daEedadBCebedabbedba                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız cAebebacda          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 6 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 2 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 0 2 0

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

166,753 94,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13175
MUHAMMED İBRAHİM KAY 120 14 23 83 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 163 1033 1086 6588 % 94,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 15 20 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız aDedbcbebBDCbadaecBe                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aacAbAcE a a   ACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A  A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

302,170 36,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13048
NESİBE UÇAR 120 57 10 53 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 45 557 572 2527 % 36,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABecACADCADBCBEBCCBDCbDE BEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdbCceECD BaCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  bD  ADE CCED   B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

313,275 29,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13115
NİL TURBİL 120 61 12 47 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 495 505 2063 % 29,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAbAD ADBCBEBCCBDCDDE BEecCCBCdaDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEaeA Cd EC  BBCcAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız   D   D A CED CCB D       AC bE   DC C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CE                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

293,173 42,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13060
ONUR YILMAZ 120 58 28 34 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 54 607 625 2921 % 42,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBAecABCdDCeadCBbBCdBDacDECBEedCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCbAE BEaDEBBaDACbCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbDa CBc aC  eC B     E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dc  bEDE C D     Ddd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

249,693 70,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13064
RECEP ŞEN 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 115 857 903 4916 % 70,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAecD ADB BE CedbCDcbCaEcdCb CBaDeDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDaAaC BECDEB CBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  cD   DE                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bE                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

209,348 86,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  0
SAİME GÖVŞEN 120 27 17 76 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 151 993 1045 6033 % 86,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCccacc   e   Ba B   Db cEceCC  dDDeDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCca  e  D BB B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız   D      C a      D            D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız              C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 2 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

296,488 39,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13092
SENA KIŞLALI 120 55 10 55 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 51 591 608 2768 % 39,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABeBDdADBCBEBCCBDebDECBEcAbCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE BE a     ACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbD  CBD  C   C        d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

235,250 78,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13121
SEVİLAY ATIŞ 120 39 29 52 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 133 919 969 5445 % 78,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABdbeCADbeDe cEBCbBDCDDb BEecCCBdBbDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEDdAbdcedaDEBdCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız dcDe b c  CE                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E        d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

220,808 83,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13136
SILA GEZEK 120 35 33 52 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 145 973 1025 5826 % 83,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız dDaAbbAeed  ADcbBEBCeBeecDE eEBbaCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCebEc deaEBBaDcC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız   a    B           B             c     a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  ea bE E     d   Dc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 6 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

241,015 75,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13111
SILA YÜKSEL 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 127 899 948 5241 % 75,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız Acdb b D   B aE  CcDCDDbCdEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAb   cde BBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab  Bcbd CC                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız debcc               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,025 61,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13095
SILANURÇEŞMEBAŞI 120 47 21 52 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 101 797 837 4306 % 61,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCcAecDCADB BEaCbBDebDEdaEcbCCBCBDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dEDCdDC BdaDEBaCBcCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A D  A     E   CB                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız A c        d   B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 2 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

217,913 84,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13134
TOLGA KAPLAN 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 147 981 1033 5880 % 84,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAeAee aDe DebBEabCBcecDbdaEadCCDDbADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEdeEdD BB DAeeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız     E     b  db        c  c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

264,680 62,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13140
TUANA ÇELİK 120 45 12 63 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 102 803 843 4330 % 62,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDACADC cBCBEBCCBDC DE BEcACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AE CdbC   CD BBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız e a             ea     c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

277,645 52,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  0
YAĞIZ ÖZHELVACI 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 78 703 733 3647 % 52,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeACADdADB BcBCCBD bDcdBEebCCBCBDebDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdbCcBEaDcBBC ACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız edDa A E  CED   Bd   Bc                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız            E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

391,330 6,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13133
YAGMUR KAPLAN 120 87 12 21 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 151 151 438 % 6,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 0 4 36,00 % 90

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBEBCCBD  DE BEBACCBCBDD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDdAbCcBECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız e DCBAD ACCED C    D   A  ACBDE AAD DCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız ceEcDA  aCBE aDaACBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 0 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

275,208 54,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13049
YASEMİN TUTAL 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 83 719 750 3781 % 54,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AaCeAecD ADBCBEBCCBDCcDE BEcdCCBCBaDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDdADCe ECDaBBCBcCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  bD  ADE   a  C Ba            d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  Cc                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 2 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

264,178 62,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  0
ZEHRANUR BOZKURT 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 103 805 846 4358 % 62,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız bDBAeAcBCaDdA BCBE CdBDCbDceBEeACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DdAeE eECDEBBCDcCdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dDEAE a   D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 2 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

274,293 54,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-M  -  13070
ZEYNEP ÖZBAY 120 48 12 60 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 84 725 756 3819 % 54,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCeeeAD ADBCBEBCbBDCcDECBEcbCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız A aCdDa BECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız      A E        B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

221,330 83,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-MA  -  13087
İBRAHİM AKAN 120 37 39 44 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 144 971 1023 5815 % 83,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACAcCeDBaBEBCbBDCaDbaBEBeaCcdBDebaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eaDCbDabacaDEdBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız d c a  d   c     db                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız d dead  cb      Ad  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

317,793 27,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-MA  -  13024
MUSTAFA YAMAN 120 65 22 33 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 32 471 479 1921 % 27,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAdADb eBCBEBCCB CaDECBEeACCBCBDD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dEDCcbd BcCDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbaeBAbE C Ebb dBaDDcB   B CBDb       CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E D   Ddd         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

290,968 43,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-MA  -  13149
NAZ PAZAR 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 56 617 636 3030 % 43,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız A CDAeADCADBeBbdCdBDCDDECBE  dCcCBDD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EaCda ABEaDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD  ADE d a bCCBaDDDB      Bbd   b  dbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

280,580 50,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-MB  -  13107
EFE BARBUNYA 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 76 687 715 3510 % 50,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeA   DB dbBCCBDaDDcCdEBcCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCcDdABECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDCedcE                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEcbec   db        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

181,725 92,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-MH  -  13177
GÜLCAN KARAHAN 120 25 46 49 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 158 1015 1068 6416 % 92,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 26 0 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız abBeeAeBCBcdbDcdcdBaecDdbadCeEceaeDDacDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DabbcAeECeEcdCDA eCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  decbEcd a  e d d e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

252,430 69,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

-MZ  -  13165
GAMZENUR ÇINARLAR 120 41 13 66 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 111 843 888 4813 % 69,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAbADCbDBCBcBbdBaCDDbCBEBeCCBCBDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDCAbaABE       AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız                 BB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

282,078 49,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

11  -  0
ECRİN AKAR 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 72 673 698 3442 % 49,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız  BC A AD eDBCBEeCCBDC DbdBEcACCBbBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCda  B CDEBdCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız ebD BA c  CaD C  B Da bA     eE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   c c e    b  D A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

304,755 34,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  61876
AHMET E YILMAZ 120 58 10 52 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 43 539 554 2413 % 34,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCeDCADBCBEBCCBDCDDbCBEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCAAE BdeaEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A E cD      a      B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D   b  d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

273,645 55,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12227
AHMET GÜRLER 120 49 17 54 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 86 731 763 3857 % 55,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACAD  Dc dEBCdBDeaDEdBEBdCCBCBDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCeDb BECDEBdCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız   D    E  C     B  b             A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   Ecce              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

317,900 27,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12348
ALEYNA YAVUZ 120 63 14 43 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 30 467 475 1914 % 27,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDdeDBCBEBCeBDCaDEdBEebCCeDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCdAE BECDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbE ED  Cec  C D  CBB           BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        E  E   e   B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

443,965 0,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12097
ALİ EGE YÖZDEMİR 120 104 10 6 101 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 23 23 54 % 0,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBEBCCBDCaDcCBEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCADCABECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDCBADEACCEDCCCBdDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDDAa   Ba aDBAa  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

243,490 74,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12294
ARDA GÜL 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 122 883 932 5159 % 74,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAdAA  cbdADBCBEaCCBDCaDb BE bCCDDDbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCA E  ECa  BaDAC C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A c b    B         B      A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dd                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

262,733 63,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12364
ARİF ERDEM AKIN 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 104 809 851 4424 % 63,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAebDCADaeBEdCbBDaaDEdaEBdCCBCBeDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCdBECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız            c        c       Bed   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

352,353 14,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12262
ASLI NAZ ABALI 120 74 12 34 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 17 307 308 1016 % 14,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCADBCBEBCCBDC DEdBEBbCCBCBDDbDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDC BECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDeBdbEeCCED C B           BDE   D DC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız     D      EB D Ae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

290,510 43,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12153
BARAN DENİZ 120 56 23 41 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 58 621 640 3047 % 43,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADbdccbaEBCCBDCDDcCBEBcCCeCBDDeDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDdcDaeBE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDe AaE  b  C CBaDDD    B   b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız dCEDDAaEDCBc        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,748 28,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12166
BEYZA ÇİÇEK 120 64 21 35 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1984.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 34 479 488 1984 % 28,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAebABCeDCADBCBEBCCBDaDDECaEedCCDDDbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCdAEcBEdDEBB DcC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDa CBDAeC D CCBaDDbB        E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız      E        b  c A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

327,633 23,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12308
BÜŞRA KOCABAŞ 120 66 13 41 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 26 411 416 1603 % 23,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeAbADCADBeBEBCbBDaDDEdBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEDCADbdBcCDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEDe ADE CC     B  DD  A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CE        b  DBA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

225,763 81,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12398
BÜŞRA MUTLU 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 140 953 1004 5694 % 81,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız  cBcbccB BD  DBCebBC eDaaDE BEcACCDDcbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DC AEc  Cb dB DAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız d d           E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D  c d b         a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

248,753 71,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12311
CEYDA DEMİRHAN 120 39 10 71 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 117 861 908 4955 % 71,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCbeCADC DBCBEBC BDC Db BEcAC  CBDb DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDC     EbD B C c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  bDa d E        B D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 0 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

230,593 80,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12127
CEYDA POYRAZ 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 136 939 990 5581 % 80,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDceAc ADB BcB CebaDDE BEaACecCBD dDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bcDdc C ebCDbBBCBA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız bcD  ccE  Cc  C e   c   c    b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

333,115 20,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12373
CEYLİN ÇİLİNGİR 120 66 5 49 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 23 373 376 1440 % 20,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCeDBCBEBCCBDaDDECaEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCA C B CDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A    AcE  CE  C BBD   E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E        E  D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

242,360 74,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12183
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 125 893 942 5200 % 74,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDA ADbcDce EBCdB aDDcdaEcACC Cd  b CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEDCeDCcB       BACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız   D   Da  Cb    Bc D   A            D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız d E b               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

360,078 12,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12307
DİLA YÜKSEL 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 273 274 860 % 12,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız bDBAbAABCBDCADBCBEBCCBDCbDbCBEebCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBECDEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A dAbeCBCBDACCEDCCdBBD DB e  dCC E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız b e bE EdC b Bed D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 2 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

379,793 8,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12005
ECE SUDE ASLAN 120 83 11 26 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 183 183 562 % 8,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBACAABCBDCADBCBEBCCBDCaDECBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEdBECaEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbab CBedCCEDCCCBBDD B A BAC BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız a            BC  D A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

260,823 64,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12390
EFE BAYRAK 120 46 23 51 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 106 817 860 4503 % 64,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDcebDbbceCBEBCCBDeDDEdBEcdCCcCeDDbDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bEbCbDCbe CDEBBCBA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDC  D   CE    B                     e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız           Bd        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

276,578 53,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12417
EFE ŞERBETÇİOĞL 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 81 713 743 3712 % 53,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBdeAAcCBDCADBCBEBd BDaaDECBEccCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCAAEcBEdDEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A   a    c         B             E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız c    E b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

250,815 70,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12422
EKİN KARAKULLUKÇU 120 41 16 63 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 114 853 898 4873 % 70,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADe DBCBEBCdBa D b dEccCCBa aDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EeCAD  Bb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız bd C  DEACC   C BBD        aBa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

311,925 30,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12384
ELİF AKA LIN 120 62 18 40 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 40 501 511 2109 % 30,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCBD ADeCBcBCCBDeDDbeBEB CCDDD DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DC AEcBECeEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADdAb a CBe aCEebb     DB c   C B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        d C   B     A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

422,728 2,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12393
ELİF TAŞTAN 120 98 15 7 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 57 57 149 % 2,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADCADBCBEBCCBbCaDbCBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAD dBEaDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AE CBcDdACCEDCCCBaDDDBEA BACBDEDAAD DCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  C  DAaEDCBEBCcBAeBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

278,778 51,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12382
EMİRHAN AKĞÜN 120 52 21 47 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 77 699 728 3592 % 51,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADeADBCBEBCCBDCbDbCBEedCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCAabcBEaDEBBCBcCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız bdee ADE       b a          Bc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız            d  a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 2 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

274,058 55,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12259
EMİRHAN GEDİK 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 85 729 761 3839 % 55,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaeAeAAedBDdbDBCBEBadBDCbDEdBEBdCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DbAAEb ECaEBBCDACCCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADd bD   B  CC     B  c   d B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

342,908 17,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12192
EMRE AKÇASAYAR 120 74 25 21 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 20 337 339 1205 % 17,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAdAABCBDeADBCBEBCdBDCaDEddEabCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBECaEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbDCB BD CCEDaCCBBcD BEA BA   E b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dc bedcE      d  aBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

328,485 22,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12080
ERAY AKYÜZ 120 67 16 37 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 25 407 412 1573 % 22,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAeAABCBDdADcCBEBCCcDCaDE BEB CCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAEeB CDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDe bB   CEDbCCBaD          d  c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız     C b BCED        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

293,603 41,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12220
EYÜPCAN KARATAŞ 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 53 605 623 2904 % 41,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABeDceAD cbcCaEBCCBDacDECBEBbCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDadDd eECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD  ADE  C     BBb   dA    B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEeD               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

181,730 92,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12155
FATMA ÇEŞMECİ 120 19 22 79 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 157 1013 1066 6414 % 92,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 20 7 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız dbcceAABbaDedeeacEaCdBb aD  aE  C DabA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız Dd       D B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEe                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 4 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

375,968 8,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12052
FATMA SELENAY VURAL 120 82 12 26 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 193 193 603 % 8,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeAeADCADBCBEBCCBDeDDECBEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCA CcBEaDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe ADEACCEDeCCBBc aB A BACBDE    CD  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız     c      d  D AC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

256,470 67,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12356
FURKAN ZENGİN 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 108 833 877 4672 % 67,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız caCDAebDCeDBeBEBCCBDbaDbbdEdAC B eDDADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCeDac ECDEBdCeACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız d DbedDa  C     B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cbEDDbc    d  D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

271,695 57,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12082
GÖKÇE OĞUL 120 48 16 56 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 89 741 777 3962 % 57,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBb eeADC eBaBEBCCBDCDDE BEedbCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDCbBECDEBaCeACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız b D  ADE  a     B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

372,720 9,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12001
HASAN ÇALIŞKAN 120 82 17 21 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 217 217 654 % 9,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBDCbDBCBEBCCBDaaDbCaEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAcEABECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAE e CBDACCEDCCCB DDDBbd   CCBE c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız eee CE      aBe dD A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

290,900 43,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12246
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 120 55 18 47 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 57 619 638 3037 % 43,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCeAecDCADBCB BCCBDCcDE BEadCCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eaDCADC edCDEBaCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDa ADd   E  CCBB D             A  e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   c D               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

243,598 74,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12148
İREM TÜRELİ 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 121 881 930 5155 % 74,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BA beBCa  A eCBEBCeBDCDDEdaEe CCDDabeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCdeE BECaEBaCDAC C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız Acd  c   Bb  C     Ba          b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız      E              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

232,518 79,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12391
İSMAİL AKDEDE 120 38 30 52 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 135 929 979 5521 % 79,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBAbAeBeacCADBbc aCeeDCDDbadEcbeeDD b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DdAbEcBEdbEBBCDA CCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dDbAbDC  B   C        ceB              b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

243,685 74,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12264
KAAN MALÇOK 120 37 10 73 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 120 879 928 5153 % 74,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCaAebD  DB c  CCB C    BEB C  CBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDbdBE D BBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   c D               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 1 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

324,690 24,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12336
KAAN ŞENGÜL 120 65 12 43 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 28 439 444 1698 % 24,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCBDCADBCBEBCdBDCDDECBEcbCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DbAAEcBECbEBBCDACbCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEcEaC  cD CCED C B  DD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

305,613 34,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12376
LARA ÜTÜK 120 59 14 47 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 42 531 546 2373 % 34,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCeD ADBCBEBC BDb DbCBEBbCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCAbEcBECDEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAbaC CBb  CE  Ce             BE     b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

288,350 45,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12278
LEYLA NAZ ÖZDEMİR 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 64 643 663 3153 % 45,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BAeAABCBDCAcBbBEBCCBDaaDECBEdA CDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCAAae EaaEddCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADcAbD   Bb  Ca  CCBB cb                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D  A   b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

303,805 35,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12112
MEHMET FATİH ŞAHİN 120 63 34 23 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 44 549 564 2462 % 35,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeeCADCADBeabBCCBDCbDcbBEBdCCBCBeebaCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEDaeDdcBECDEBBdBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDCBADEACCEeb dBBbDc      CBeE   D  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bEcbce   BE  aB C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

248,705 71,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12260
MELİS DANACIOĞLU 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 118 863 910 4958 % 71,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAbAeBCaD AcBCBcdCdc bDD bBEc d Da b C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız  dbda  EdaEB  DA  CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAd  Bae A CED   B DDb         E AA  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 4 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

262,113 64,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12026
MİLAY GAMZE KURU 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 105 813 856 4456 % 64,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAdcABCBc Ae CccBaCBDdDDE aEBbCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCd E BbaaEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A E      Bc  C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız      E b           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

277,613 52,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12414
MUHAMMED SENA AKSU 120 49 11 60 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 79 705 735 3653 % 52,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ccCDAeADCbDBCaEBCCBDCcDECBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDdADecBECDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,513 61,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12395
MUSTAFA ALCEYLAN 120 45 12 63 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 100 793 832 4283 % 61,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAAd BD  DBCBEBCCBDeeDcCaEeACCaDDbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE BE eEBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız    cb  E            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

286,665 46,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12231
NAZ GÖKÇEN 120 53 16 51 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 66 655 677 3238 % 46,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAeADCeDBeBE CdB CDDcdBEcACCBCeDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dEDCAaedB CDEB CBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AE e ADE  CE  CCB D  B        c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

389,410 6,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  16004
NURGÜL ARGÜN 120 88 19 13 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 157 157 456 % 6,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBACcABCeDdADBCBEBCCBDCaDECBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DeAAE BEeDEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDeBCBedCCEDCCCBBDDDBEA BACCBE   DC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dea bE EdaE  c   DBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

212,098 86,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12426
NURHAYAT ÖLMFZ 120 34 41 45 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 149 989 1041 5987 % 86,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABaBDdbecCBEBCbBeebebaaEcdCecDDeeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAbaABabaEcBCb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız dbaca d      Cae   e               A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız Dc dCEc      cC  D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 9 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 2 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

229,603 80,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12275
ÖMER GÜLEÇ 120 38 33 49 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 137 943 994 5603 % 80,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız eBdeAC b  DcdBEBCeeDCbDcC EcbCCBdcDDcDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız cEbddae edCDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız dc   bDE  C   C B  c        ab          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız    e         Ccc e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

243,298 74,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12310
ÖZNUR KURT 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 123 885 934 5172 % 74,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CcBACAeBCe d DBCBEaCdBDC DECdEBA eDaDbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCd E B CbaBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

256,003 67,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12039
ÖZNUR SALTIK 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 110 837 881 4687 % 67,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AaCDAbADdccBCBEBC B aDcc BEBbCCBCBDcbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDabaCdB dDEddCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab   dDE  Cb    B  D        B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

284,950 47,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12136
RANA BODUR 120 52 14 54 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 69 661 684 3310 % 47,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeA  ADB BEBCdBDCDcEbBEebCCcCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEbC DC BEaDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A D  ADd  d   C B D           E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız            d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

216,100 85,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12319
RENGİN KIRMIZIGÜL 120 30 19 71 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 148 983 1035 5913 % 85,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBce AeCBDddDBC   CddDCbDc cEBAC DDDbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCe  A dCD     cC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız     c        C     B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 5 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

241,463 75,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12365
SALİH TETİK 120 41 29 50 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 126 897 946 5230 % 75,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeeACAbBdBDd DeCdEaCCBaaeDECBEBbC DDDbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DeceEbeEC EBBCDACdCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A c b    B    a    B  D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız c  cdEDd            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

286,845 46,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12130
SİBEL ORUÇU 120 58 35 27 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 65 653 674 3228 % 46,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBAeAcBaBDCAeBCBEBCCBDecDECBEBbCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCdAEcB CbEBBaDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 14 5 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEdbDaBdce CCEebadcaD cB d B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DeecbEcd    b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

282,663 49,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12347
SILA AKAR 120 51 13 56 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 70 669 693 3411 % 49,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BAeAAaCeDC DBCBEBCCBDCDDbbdE A CDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aC  E B CaEBaCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAdDe  B   C   CCB   c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

309,400 31,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12111
SUDE DURAN 120 61 17 42 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 41 515 526 2216 % 31,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBD ADBCBEBCCBDaaDEdBEcdCCDDD eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCd EcBEC EBBCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A EAE C a e  C DbCCBB     A      E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız eee d eE         b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

289,520 44,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12247
SUDE OLCAY 120 54 15 51 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 60 627 646 3093 % 44,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBACAABCBDCADBCBEBCdBDCDDcCdEBbCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız D AeE  ECDEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AebAb       beE   CB  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız  e                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 3 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

288,918 44,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12401
SUDENAZ YOLCU 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 61 633 652 3126 % 44,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BA AABCBDbADBCBEBCCB C DEdBEBACCDDDADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız badAE BE D BBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAbae            B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız     aE            BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

276,328 53,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12349
TALHA KARAKOÇ 120 53 31 36 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 82 715 745 3725 % 53,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCeeeAceADBCBEBCCBDCaDbbBcBACCBddDedbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCd CcBEaDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDCBADE Cda   CBd D   b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCce e dD    C B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

281,088 50,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12406
UĞUR KARAKAYA 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 74 683 709 3490 % 50,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CaBAeAABecDCADBCeEBCCdDaDDEa EBACCDDDcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DdAAEceECDEBBbDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A c      B  bCED   Ba Dc    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

174,505 93,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12345
UMUT TALHA YİĞİTER 120 19 32 69 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 160 1021 1074 6507 % 93,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 22 7 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cdCDee bCbe  cceC Bb aDb Bbc CCcCeDbbcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız eEaCe Cdcc D Bc    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız       a  eb     B           B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 4 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 2 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

288,830 45,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12161
YAĞMU  TEKELİ 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 62 639 658 3133 % 45,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC AeADCADBCBbBCCBDCDDbCBEBACCBCBDDeD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDed C  EaDE BCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD  A E  Cd CC Ba          B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

282,353 49,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12226
YAKUP AYKAÇ 120 51 14 55 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 71 671 695 3429 % 49,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCeA ADbA   eEBCbB eeDEdBEBACCBdBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDaADC BECDEBBCBAd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDC A E  CaD   B           B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız               a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

241,000 75,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12261
ZEHRA BETÜL ŞAHİN 120 37 13 70 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 128 901 950 5243 % 75,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDAeAc A  CBEBCdBDCDDb aEc CCcbBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dEDC D c     B C ACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız   D  d E  C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

203,483 88,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12293
ZELİHA NUR UYSAL 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 153 1001 1053 6133 % 88,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBdbcecD ADB  Ead B eaDEbBEBAdCB BDD   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız daDCbbbd E     CBAaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abce  bc         B         b D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız     a e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 4 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

208,098 87,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12235
ZEYNEP ABA 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 152 995 1047 6059 % 87,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBd beADd DB BEdC BDab c dEedC BbBDccDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız A c   ecca DEBBCBAe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab     E                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 4 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

227,488 81,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  12232
ZEYNEP ŞİMŞEK 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 138 949 1000 5659 % 81,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCcAeADa eB aEBCdBDCDDECBEBd aBCBDe    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız bED  DC e      C A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız   e   b d CE    aa  DBc                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   cc                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

266,465 60,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  712
ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 120 49 27 44 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 95 779 817 4235 % 60,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC AeADCADBCacBbCBaCbcECBEcdCCBaeDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADadBbCDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 11 13 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Abee dbEdeCE CC aa   ab                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız                  e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

271,200 57,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12340
ALİ RIZA TİLKAT 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 90 743 779 3988 % 57,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız  cBAbAA  B     CBcBCCBD DcECBEB CCDDDbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBEC EBBCDACdCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız bDEA     B        CB Dbc              e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,818 13,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12015
ARDA KUMOVA 120 75 12 33 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 293 294 964 % 13,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCeEBCbBDCDDECBEBeCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCAaCcBECDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A D BA EbCCEDbC Ba  DBE  B C D         B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E  ec    E   dA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,473 28,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12031
AYŞEGÜL UZUN 120 62 13 45 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 481 490 1994 % 28,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCBDCADBCBEaCCBDCbDEdaEeACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DaAAEcBECDEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADE bD  CB    a   CBB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız D    E E         a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

354,260 14,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12030
BERKAY ÜNAL 120 77 22 21 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 299 300 975 % 14,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBceAABCBDdADBCBEBCCBDbaDECBEedCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCdAEcBECDEBBaDACbCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız cDEbbDeBCBD  CEDCCCBBD cB A BA  BE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız DcecCE E  E  Ba  D c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,623 61,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12049
BEYZA DÖLEŞ 120 45 12 63 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 99 789 828 4276 % 61,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız C BA AeBCBDCADBCBbBCbcDecDE BEab CDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCAAE BECDEBBCDACbCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız   a                              E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

294,903 40,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12255
BİRCE YILDIRIM 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 52 599 617 2844 % 40,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAeADdADBCBEBCCcDCaDbCaEBedeBCcDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDedD ce CDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AED  dDdAbCE CCCBa D     a           C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız     D      b        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

272,480 56,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12154
CEYLİN AKDUMAN 120 50 23 47 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 88 739 773 3926 % 56,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABC AeADbADeCcEeCCBDeDDd BE eCCcCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız dE e eC  ECDEBaCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız bbaa dbE  C  CC BB D     BAd b         B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız      A     d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

325,418 24,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12032
CEYLİN ERDOĞAN 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 429 434 1672 % 24,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDeeADCADBeBEdCCBDCbDE dEeACCBCBDD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbCAeacBECDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab a bDEbCCbDdCCBaD DBEA  ACBDE     D  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bd   e    d a B e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,785 61,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12029
DAMLA KULA 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 97 785 824 4267 % 61,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACcAB BD ADBCBEdaCBDacDE  EcbdCDaDAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCbAE   ebEaB DAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDa  B  eCaD   Ba cD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 2 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

402,595 4,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12200
DEHA AKYOL 120 92 18 10 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 117 117 325 % 4,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AcCDAeADCADBCBEBCCBDCDDEdBEebCCBCBDDAcCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDCcBECDEBdCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDC AcE CCEDCb BBbDDBEA e CBDEDA   DCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  CEDDADEDdBEcCDdACB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

288,800 45,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12279
ELİF NAZ ÇİÇEK 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 63 641 660 3137 % 45,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCcDeAcBCBEBbdBDCbDE aEcACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cC  E BECDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbcAEa   B   Ca    B b        C  E Ab   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

317,798 27,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12329
ENES AKBULUT 120 65 22 33 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 31 469 477 1919 % 27,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAdcABCB CeDBCBEBCCBDaaDECBEBdbCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DedcE acCeEBBaDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAE eB Be CCEDCCCBBDDe  A  d   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ecD b  b   D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 1 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

292,738 42,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12156
FADİME YANIK 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 55 609 627 2946 % 42,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDeeADC cBCaEBadccbDDECBEeACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDCbe CDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız bE eeAcd CCED CCBBDDaB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

316,193 28,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12285
HAMZA SAMET TURAN 120 65 25 30 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 475 483 1966 % 28,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CeBAeAAB eDCbDBCBaaCCBDCbDEdaEBACbDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DddAEcBECDEBBCDACdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbDaBCB    bD CdBBD e EA BA dB   b  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız      c E a       bB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 3 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

232,923 79,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12355
HATİCE BUSE SEMİZ 120 35 16 69 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 134 925 975 5507 % 79,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCcDeAcBCBEBbdBDCbDE aEcA C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız                  ddB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbEAEa   B   Ca  C B b        C  E Ab   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

251,668 69,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12254
HİLAL YILMAZ 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 113 849 894 4841 % 69,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeAeADdA BCBdBCCBDaaDE dEeddCBeBaDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEe d C   CDEBBCBACe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A Dd  Dd  C    e B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

277,498 52,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12344
İBRAHİM ENES DOĞAN 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 80 707 737 3661 % 52,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBAeAAB cD   B B BCCBDa DE aEBdbCDeDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE B  DE BCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADdAbDC CB    debCdB  aD         E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız De                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

301,448 36,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12265
ILGIN GÖKÇE 120 57 11 52 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 47 565 580 2557 % 36,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCAcBCBEBCCBDCDDEbdEBbdCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbaADC BEaDEBBCBAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Aba  A b      C B    B   B  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

395,958 5,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12036
NAZLI ERKELET 120 89 14 17 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 133 133 395 % 5,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCBD ADBCdEBCCBDCDDEdBEBACCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEABECDEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AbaAbDaBCBD CCEDCC BaDDcBEA B CCBE   D c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız    bbE E CEb BC E BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

171,063 94,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12959
NERMİN TAŞCI 120 14 16 90 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 161 1025 1078 6534 % 94,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız eccAbdcedBD     dEBC cbaDDECaEB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız               DA bac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 3 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 0 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

285,628 47,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12108
SARENUR KATLANÇ 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 68 659 682 3281 % 47,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAebeBCBDCADcCB eCCBadbDECaEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız D AeEc EaDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A E   e   b     C      D      C B    D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız     a  c    C   a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,098 28,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12181
SEDEN KUTLU 120 63 17 40 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 37 487 496 2010 % 28,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADCADBCBcBCCBDCcDECBEBdCCBbBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEbddDCcBECDcBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  Ead A E  CE CC BaD c    B  Be          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   c D     dE        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

300,598 37,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12212
TAHA DÖNMEZ 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 49 571 586 2582 % 37,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADaADBaeEBCaBDabDcbBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCdDCcBcCDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbD BAec  CEDa dB  c BE                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız c aDabaE     a d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

265,695 61,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12379
UMAY * 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 98 787 826 4270 % 61,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız e BACAeBeeD AeBdBaBCbBDCDDECBEBcC DDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cdAAEceE DbBdCDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A  AE        CE    B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız        E            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 0 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

223,523 82,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12369
UMUT CAN SARIALTUN 120 31 14 75 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 141 957 1009 5755 % 82,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız AaCDcbADbeDcC EaebBDCDD   E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AdDaceCc ECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  E     E        B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 1 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

285,813 47,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12358
YAĞIZ ŞİMŞEK 120 52 13 55 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 67 657 679 3267 % 47,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAAB    AD CBcBCCBDaeDcCBEBdCCDDDeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DddAE BEaaEBBaDAC CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADE   CB B   CaD CCB                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

338,550 18,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12386
YAĞMUR ŞEKAR 120 69 10 41 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 21 357 360 1301 % 18,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCeAeAD ADBCBcBCCBDCDDECBEBcCCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDC DCcBECDEBB  AC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız A be ADEAaCEDCCCBB         CB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  C e e ED    C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

259,778 65,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12350
YUDUM DAŞ 120 44 16 60 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 107 819 863 4547 % 65,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCaA AD eDBaaEBCeBDaDDEdaEB CCBCBDDbDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız  EDCA de  CDEB CBAa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız  bD  Ae   C   CCB D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 0 50

Din ve Hayat 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

280,763 50,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  12135
ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 75 685 711 3503 % 50,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAeAABCecCADB BbBCCBDbDDECaEBbCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız bCAAadBECa B   ACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 15 4 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 15 14 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AeEbbDeBeBbbCCaaCCCdacceB b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 0 3 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

237,680 77,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12B  -  12099
ELİFNUR ŞIK 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 132 913 963 5371 % 77,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBAebABCaDdADcCBE C BDCeDECdEceC DDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DdAAbcaECeaBBC  CeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız a  c Ecc     ed  ed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0

Eşkenar Üçgen 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

331,010 21,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12B  -  12253
MERTCAN EVCİMEN 120 68 16 36 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 385 389 1493 % 21,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAbADCbDBC EcCCBDC DECaEBACCBCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDddD dBECDEBBCBACd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEaeeAcE CCE CCCBBDaD  A B C eE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız   E  ee             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 2 0 67

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

315,230 28,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12B  -  710
YAĞMUR YÖNEYER 120 62 13 45 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2004.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 36 483 492 2004 % 28,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDACADeAceCBEBCCBDCDDcCBEBeCCaCBDDADCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDCADCe ECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AEa  ADc   d bb B D                  CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız            E  a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

249,165 71,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12C  -  12419
ÖMER MERHA N 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 116 859 906 4940 % 71,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBeebAB eDb  BCcEeCCBDCDDE dEBACCDDabDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız aCAdEd ECDEBdCDbCdCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız     c        C     B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız      b              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 0 2 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 0 33

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

301,993 36,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12E  -  12286
ENES AKYOL 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 46 563 578 2539 % 36,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız cBCDeCA CbD aaEBC BDabDc  EBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEcCdDC BE DEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDe ADE CCaDCC B  D      e   a     DCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 1 1 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

318,955 27,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12E  -  12269
EREN ALP TANIŞ 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1882.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 29 463 471 1882 % 27,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDacCAABCBDeADBCBEBCCeDCeDbCBEBACCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DedAEcBECbEBBCDACeCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEebaCB BD  CaDCCCBaDaDBE              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız ce                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 1 1 33

Köklü ifadeler 3 2 1 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

267,638 60,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12E  -  12290
FURKAN TOPDEMİR 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 94 769 807 4179 % 60,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDec cAebBDb DcCB BC BDCaDa BEBACeDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız cCAAE BEaeEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAd    B                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız               ddEbB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

344,158 16,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12E  -  12022
YİĞİT SAVUNMUŞ 120 71 10 39 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 331 332 1177 % 16,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CbBACAABCBDCADBCBEBCbBDCDDECBEBbCCDDDADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBECDEBBCDACeCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız ADEAbD  CBD CCEe CCB Dae  A      E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 1 1 50

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 1 67

Köklü ifadeler 3 1 2 33

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

414,130 3,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12F  -  12085
BİLAL ÇİFTÇ İ 120 95 14 11 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 77 77 209 % 3,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABCDAbADCADBCBEBCdBDCaDECBEBACCBCBDDbDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEaCADCcBECDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız AbDaBAaEACCEDCCCBBDDDB A   C DEDAAD DCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız cCEDDbaE bBEBCDe    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 3 3 0 100

Köklü ifadeler 3 3 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

270,238 58,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12Ğ  -  12405
KAYRA HOROZLAR 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 92 751 788 4037 % 58,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBceAAB BcCADcCBEB dBcCaDEbaEBcCCDDDbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAE BEdDEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız A                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız e    E d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 0 0

Köklü ifadeler 3 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

245,438 72,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12Y  -  12408
ENES ATKI 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 119 875 923 5072 % 72,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABCDACADCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCBCBDDADCD

Cevaplarınız ABb AeAD   Bd EBCC     E  EBbCCcCdDDb CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEDCADCABECDEBBCBACCCDBDA

Cevaplarınız AEDedaa B bDEBBCBACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B AEDCBADEACCEDCCCBBDDDBEADBACBDEDAADCDCCB

Cevaplarınız Ab   dDd     a  B Dce         a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEDDADEDCBEBCDBACBE

Cevaplarınız  bEDDee    E  a c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 1 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 1 2 33

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 0 1 0

Köklü ifadeler 3 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Kesir Problemleri 3 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 3  (1.OTURUM)

343,768 17,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12Y  -  12086
ESRA ÇATALBAŞ 120 71 11 38 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 333 334 1185 % 17,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 164 1040 1094 6951

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBACAABCBDCADBCBEBCCBDCDDECBEBACCDDDADC

Cevaplarınız CDBACAABCcDCADBCBEBCCBDCbDbCBEBACCDDDbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DCAAEABECDEBBCDACCCBBDACD

Cevaplarınız DCAAEcBECbEBBCDACCCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADEAEDCBCBDACCEDCCCBBDDDBEADBACCBEDAADCD

Cevaplarınız AcEAba BCB   CE  CCBaDDDBE  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DADACEDEBCEDCBCBEDBA

Cevaplarınız                  D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 2 2 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 3 3 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 3 2 0 67

Köklü ifadeler 3 2 0 67

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Kesir Problemleri 3 1 0 33

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
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