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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 28.67 7.67 26.75 3.47 0.83 3.26 3.11 0.81 2.90 2.73 1.48 2.36 3.33 0.73 3.15 0.03 0.05 0.02 14.61 5.52 13.23 3.28 2.18 2.74 2.72 1.49 2.35 2.22 1.63 1.81 64.13 22.35 58.55 295.152
1 12074 - AYŞEGÜL ÇİÇEK 12 / A 36 3 35.25 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 38 2 37.50 6 1 5.75 7 0 7.00 6 0 6.00 111.00 8.00 109.00 463.333 15 1 1 1
2 12002 - EFE ÖZGÜVEN 12 / A 36 4 35.00 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 38 1 37.75 6 1 5.75 7 0 7.00 4 2 3.50 107.00 11.00 104.25 447.500 80 5 2 2
3 12045 - SEMİH BULUT 12 / A 33 4 32.00 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 34 5 32.75 6 1 5.75 6 1 5.75 6 0 6.00 104.00 12.00 101.00 436.667 105 10 4 3
4 0 - ADEM ŞİRİNBİLEK 12 / A 36 4 35.00 4 1 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 36 4 35.00 6 1 5.75 6 1 5.75 5 1 4.75 104.00 16.00 100.00 433.333 117 13 5 4
5 12003 - ELİF ÖZBEK 12 / A 39 1 38.75 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 28 4 27.00 5 2 4.50 4 2 3.50 6 0 6.00 101.00 10.00 98.50 428.333 138 15 6 5
6 12338 - YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12 / A 39 1 38.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 29 8 27.00 4 3 3.25 6 1 5.75 5 1 4.75 102.00 15.00 98.25 427.500 141 17 7 6
7 12107 - ÖMER ARDA BAYSAL 12 / A 35 5 33.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 35 5 33.75 5 2 4.50 6 1 5.75 4 2 3.50 102.00 18.00 97.50 425.000 148 19 8 7
8 12132 - ELİFNUR BATTAL 12 / A 34 6 32.50 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 31 5 29.75 6 1 5.75 7 0 7.00 6 0 6.00 101.00 15.00 97.25 424.167 153 21 9 8
9 12163 - İDİL ONAT 12 / 0 39 1 38.75 5 0 5.00 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 30 9 27.75 6 1 5.75 4 3 3.25 4 2 3.50 101.00 18.00 96.50 421.667 166 24 11 9

10 12016 - ZEYNEP TOSUN 12 / A 34 6 32.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 32 5 30.75 5 2 4.50 6 1 5.75 6 0 6.00 100.00 17.00 95.75 419.167 181 26 12 10
11 6810 - ENES SARGIN 12 / A 35 5 33.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 35 3 34.25 5 2 4.50 6 1 5.75 4 2 3.50 100.00 18.00 95.50 418.333 188 28 13 11
12 66022 - HÜSNİYE KARAGÖZ 12 / 0 34 6 32.50 4 1 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 35 4 34.00 3 4 2.00 6 1 5.75 5 1 4.75 100.00 19.00 95.25 417.500 193 30 14 12
13 12126 - ULAŞ KUKUL 12 / A 34 6 32.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 35 4 34.00 5 2 4.50 4 3 3.25 5 0 5.00 99.00 19.00 94.25 414.167 217 32 15 13
14 12059 - CEYLİN YÜCEL 12 / A 37 2 36.50 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 24 2 23.50 5 1 4.75 7 0 7.00 6 0 6.00 96.00 8.00 94.00 413.333 223 34 16 14
15 12035 - M ANIL İMİRHAN 12 / A 35 5 33.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 34 4 33.00 4 3 3.25 6 1 5.75 4 2 3.50 98.00 20.00 93.00 410.000 244 37 17 15
16 12004 - ELİF ECE ŞEN 0 / 0 38 2 37.50 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 23 3 22.25 6 1 5.75 4 2 3.50 5 1 4.75 94.00 11.00 91.25 404.167 295 47 22 16
17 12041 - PELİN ÖZTÜRK 12 / A 34 5 32.75 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 30 4 29.00 5 1 4.75 5 2 4.50 5 1 4.75 95.00 15.00 91.25 404.167 295 47 22 16
18 12018 - BURAK KAYGISIZ 12 / A 32 8 30.00 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 28 8 26.00 7 0 7.00 6 1 5.75 4 1 3.75 94.00 21.00 88.75 395.833 374 59 28 18
19 12225 - ALPER ÖZDEMİR 12 / A 35 5 33.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 31 7 29.25 4 3 3.25 3 3 2.25 2 4 1.00 92.00 25.00 85.75 385.833 519 71 31 19
20 12010 - BERRA BAŞTÜRK 12 / A 35 5 33.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 25 4 24.00 5 2 4.50 5 2 4.50 4 2 3.50 90.00 19.00 85.25 384.167 548 77 33 20
21 12184 - CEYLİN KAHRAMAN 12 / 0 33 3 32.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 2 -0.50 4 1 3.75 0 0 0.00 26 2 25.50 5 2 4.50 5 2 4.50 6 0 6.00 88.00 13.00 84.75 382.500 581 81 36 21
22 12219 - EMİR TÜRKMEN 12 / 0 33 7 31.25 3 2 2.50 3 1 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 32 4 31.00 4 3 3.25 7 0 7.00 2 3 1.25 90.00 24.00 84.00 380.000 633 91 43 22
23 12180 - AHMED FURKAN KAFADAR 12 / A 35 5 33.75 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 26 3 25.25 6 1 5.75 3 4 2.00 3 3 2.25 89.00 20.00 84.00 380.000 633 91 43 22
24 12019 - MEHMET KAAN CURA 12 / A 34 6 32.50 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 27 6 25.50 5 2 4.50 5 2 4.50 3 2 2.50 89.00 23.00 83.25 377.500 677 98 47 24
25 12054 - TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 / 0 36 4 35.00 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 21 6 19.50 6 0 6.00 2 0 2.00 3 0 3.00 86.00 11.00 83.25 377.500 677 98 47 24
26 12277 - AYBÜKE DERMENCİOĞLU 12 / 0 35 5 33.75 5 0 5.00 4 0 4.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 29 6 27.50 2 2 1.50 3 2 2.50 4 2 3.50 88.00 21.00 82.75 375.833 719 109 52 26
27 12207 - BURAK KAPLANCAN 12 / 0 34 6 32.50 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 21 3 20.25 5 2 4.50 5 2 4.50 5 1 4.75 87.00 17.00 82.75 375.833 719 109 52 26
28 12020 - DİLA NUR CAN 12 / B 31 8 29.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 26 3 25.25 5 1 4.75 4 2 3.50 4 1 3.75 87.00 18.00 82.50 375.000 743 117 54 28
29 12100 - YAŞAR ERSİN 12 / A 36 2 35.50 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 19 1 18.75 4 2 3.50 3 3 2.25 4 1 3.75 85.00 10.00 82.50 375.000 743 117 54 28
30 121 - METE ŞEN 12 / 0 35 5 33.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 25 4 24.00 5 1 4.75 3 1 2.75 3 0 3.00 86.00 16.00 82.00 373.333 786 125 58 30
31 83750 - İHSAN ÇETİN 12 / 0 33 7 31.25 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 26 8 24.00 6 1 5.75 4 3 3.25 4 2 3.50 88.00 26.00 81.50 371.667 835 134 62 31
32 12024 - ZEYNEP POLAT 12 / A 33 5 31.75 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 28 5 26.75 2 4 1.00 5 2 4.50 3 3 2.25 86.00 22.00 80.50 368.333 905 142 64 32
33 1933 - EGE ARIN GÜRLER 12 / C 35 5 33.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 22 6 20.50 5 2 4.50 4 3 3.25 2 4 1.00 85.00 23.00 79.25 364.167 1025 149 65 33
34 12102 - ALİ OSMAN ÇOBAN 12 / A 36 3 35.25 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 20 5 18.75 5 2 4.50 4 2 3.50 2 4 1.00 84.00 19.00 79.25 364.167 1025 149 65 33
35 12073 - EREN DAĞDELEN 12 / A 27 9 24.75 5 0 5.00 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 25 5 23.75 6 1 5.75 6 1 5.75 3 3 2.25 83.00 22.00 77.50 358.333 1185 160 69 35
36 12263 - İDİL SU DEVECİ 12 / A 36 3 35.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 0 4.00 0 2 -0.50 15 2 14.50 3 1 2.75 6 0 6.00 4 1 3.75 79.00 11.00 76.25 354.167 1286 171 74 36
37 12216 - AYLİN BORA 12 / 0 36 4 35.00 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 20 4 19.00 4 2 3.50 3 2 2.50 3 3 2.25 80.00 19.00 75.25 350.833 1378 181 76 37
38 0 - EMİR NİŞLİ 12 / 0 35 2 34.50 5 0 5.00 2 1 1.75 1 4 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 23 3 22.25 5 0 5.00 2 3 1.25 2 2 1.50 79.00 16.00 75.00 350.000 1404 186 78 38
39 12381 - CEYLİN GÜRCAN 12 / A 38 1 37.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 9 8 7.00 5 2 4.50 6 1 5.75 3 2 2.50 79.00 16.00 75.00 350.000 1404 186 78 38
40 12038 - ARDA ETYEMEZ 12 / A 29 9 26.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 22 9 19.75 7 0 7.00 4 2 3.50 2 3 1.25 81.00 26.00 74.50 348.333 1458 194 80 40
41 12069 - IRMA ÖZEL 12 / A 34 6 32.50 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 16 9 13.75 4 3 3.25 5 1 4.75 5 1 4.75 80.00 23.00 74.25 347.500 1474 202 84 41
42 12211 - ÇAĞRI KAVÇAK 12 / A 35 2 34.50 5 0 5.00 3 0 3.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 16 3 15.25 3 4 2.00 2 3 1.25 3 2 2.50 77.00 14.00 73.50 345.000 1591 210 87 42
43 12292 - TUĞBERK ÖZBEK 12 / 0 35 5 33.75 5 0 5.00 3 1 2.75 1 4 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 20 8 18.00 4 3 3.25 6 1 5.75 3 3 2.25 80.00 27.00 73.25 344.167 1631 213 89 43
44 12131 - İSMAİL ATICI 12 / A 30 5 28.75 5 0 5.00 2 0 2.00 3 0 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 19 0 19.00 3 0 3.00 5 1 4.75 4 1 3.75 74.00 8.00 72.00 340.000 1770 227 95 44
45 12179 - MERİÇ ATALAY 12 / A 33 7 31.25 4 1 3.75 4 1 3.75 1 3 0.25 5 0 5.00 0 0 0.00 15 9 12.75 7 0 7.00 5 2 4.50 4 2 3.50 78.00 25.00 71.75 339.167 1797 233 98 45
46 12027 - HALE UZUNKAŞ 12 / A 34 6 32.50 4 1 3.75 4 1 3.75 3 0 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 14 4 13.00 5 1 4.75 5 0 5.00 3 0 3.00 75.00 13.00 71.75 339.167 1797 233 98 45
47 12334 - MUSTAFA ENES DAĞ 12 / A 32 8 30.00 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 18 2 17.50 3 4 2.00 5 1 4.75 3 3 2.25 77.00 21.00 71.75 339.167 1797 233 98 45
48 11125 - DEFNE 12 / A 36 4 35.00 4 1 3.75 3 0 3.00 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 15 7 13.25 6 1 5.75 4 3 3.25 2 3 1.25 77.00 21.00 71.75 339.167 1797 233 98 45
49 12011 - SELEMENUR ADIYAMAN 12 / 0 34 6 32.50 4 0 4.00 5 0 5.00 3 2 2.50 1 2 0.50 0 0 0.00 18 4 17.00 4 0 4.00 4 2 3.50 3 2 2.50 76.00 18.00 71.50 338.333 1839 244 103 49
50 12165 - ARDA BULDU 12 / A 35 5 33.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 16 6 14.50 5 2 4.50 4 2 3.50 3 3 2.25 77.00 22.00 71.50 338.333 1839 244 103 49
51 12014 - RÜMEYSA MARAŞLI 12 / A 30 7 28.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 3 30.25 4 3 3.25 4 1 3.75 4 1 3.75 75.00 16.00 71.00 336.667 1895 254 107 51
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 28.67 7.67 26.75 3.47 0.83 3.26 3.11 0.81 2.90 2.73 1.48 2.36 3.33 0.73 3.15 0.03 0.05 0.02 14.61 5.52 13.23 3.28 2.18 2.74 2.72 1.49 2.35 2.22 1.63 1.81 64.13 22.35 58.55 295.152
52 12096 - NAZMİ T 12 / A 35 5 33.75 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 9 6 7.50 5 2 4.50 4 2 3.50 6 0 6.00 75.00 17.00 70.75 335.833 1928 256 108 52
53 12116 - ONUR AVA 12 / 0 34 6 32.50 4 1 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 15 6 13.50 5 1 4.75 4 3 3.25 3 2 2.50 76.00 21.00 70.75 335.833 1928 256 108 52
54 12091 - ERAY ÇETİNDERE 12 / 0 30 8 28.00 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 20 3 19.25 6 1 5.75 5 0 5.00 2 3 1.25 76.00 21.00 70.75 335.833 1928 256 108 52
55 12258 - HATİCENAZ KONUKSEVEN 12 / 0 32 8 30.00 5 0 5.00 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 12 6 10.50 5 2 4.50 5 2 4.50 4 2 3.50 76.00 22.00 70.50 335.000 1959 265 113 55
56 12083 - ARDA AŞICI 12 / 0 31 9 28.75 3 2 2.50 3 1 2.75 2 2 1.50 3 0 3.00 0 0 0.00 22 4 21.00 5 1 4.75 4 3 3.25 3 2 2.50 76.00 24.00 70.00 333.333 2014 272 117 56
57 12120 - EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12 / A 31 9 28.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 19 8 17.00 4 2 3.50 1 3 0.25 4 0 4.00 76.00 25.00 69.75 332.500 2056 278 120 57
58 12383 - MERT AKALIN 12 / 0 31 5 29.75 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 18 8 16.00 5 1 4.75 4 1 3.75 3 3 2.25 75.00 22.00 69.50 331.667 2093 284 125 58
59 12300 - DOLUNAY AÇIKTEPE 12 / 0 36 4 35.00 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 3 0 3.00 0 0 0.00 8 0 8.00 6 1 5.75 2 1 1.75 3 2 2.50 71.00 9.00 68.75 329.167 2174 302 132 59
60 12095 - SEBAHATTİN ALP *HİN 12 / 0 31 8 29.00 5 0 5.00 3 1 2.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 20 6 18.50 4 3 3.25 3 1 2.75 3 3 2.25 75.00 25.00 68.75 329.167 2174 302 132 59
61 16005 - NUR SUNKUR 12 / 0 30 7 28.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 23 6 21.50 4 3 3.25 2 2 1.50 2 3 1.25 75.00 26.00 68.50 328.333 2214 310 135 61
62 22365 - AYŞE İREM BABACAN 12 / 0 32 8 30.00 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 16 7 14.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 3 2.25 74.00 23.00 68.25 327.500 2252 313 136 62
63 68682 - MAHMUT KOÇ 12 / A 31 8 29.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 18 8 16.00 4 2 3.50 5 2 4.50 2 3 1.25 75.00 28.00 68.00 326.667 2275 317 138 63
64 12367 - FATMA IŞIK 12 / A 34 3 33.25 4 0 4.00 3 1 2.75 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 16 6 14.50 1 1 0.75 2 1 1.75 4 0 4.00 71.00 12.00 68.00 326.667 2275 317 138 63
65 12021 - ARDA EREN YAVUZ 12 / A 29 10 26.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 17 8 15.00 6 1 5.75 4 3 3.25 3 3 2.25 75.00 29.00 67.75 325.833 2316 322 140 65
66 5700 - BEYZA İŞBİLEN 12 / 0 32 7 30.25 4 1 3.75 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 18 4 17.00 2 3 1.25 3 3 2.25 3 3 2.25 73.00 24.00 67.00 323.333 2424 337 147 66
67 12167 - İREM TURAN 12 / 0 31 7 29.25 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 17 1 16.75 2 2 1.50 3 0 3.00 2 1 1.75 70.00 13.00 66.75 322.500 2470 339 148 67
68 12287 - ELİF SUDE ÇELİK 12 / 0 32 5 30.75 5 0 5.00 2 0 2.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 14 7 12.25 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 71.00 19.00 66.25 320.833 2575 352 154 68
69 12186 - ARDA ÇOLAK 12 / A 34 5 32.75 4 0 4.00 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 14 5 12.75 3 3 2.25 4 2 3.50 3 3 2.25 72.00 23.00 66.25 320.833 2575 352 154 68
70 12151 - AYBERK ŞAM 12 / 0 31 8 29.00 4 1 3.75 3 1 2.75 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 23 13 19.75 1 4 0.00 3 4 2.00 3 3 2.25 75.00 37.00 65.75 319.167 2639 362 158 70
71 12061 - MELİH TALHA YASAN 12 / A 29 11 26.25 4 1 3.75 2 2 1.50 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 22 5 20.75 5 1 4.75 1 4 0.00 2 0 2.00 72.00 26.00 65.50 318.333 2663 366 160 71
72 12056 - YUSUF ÜŞENMEZ 12 / A 36 2 35.50 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 7 5 5.75 4 3 3.25 4 2 3.50 3 2 2.50 70.00 18.00 65.50 318.333 2663 366 160 71
73 0 - BAŞAK 12 / 0 33 6 31.50 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 13 3 12.25 2 2 1.50 2 1 1.75 2 2 1.50 69.00 15.00 65.25 317.500 2715 371 163 73
74 12034 - YUSUF COŞKUN 12 / A 31 8 29.00 5 0 5.00 2 1 1.75 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 16 5 14.75 5 2 4.50 2 3 1.25 2 3 1.25 71.00 23.00 65.25 317.500 2715 371 163 73
75 12047 - HASAN KAAN SUZAK 12 / 0 25 15 21.25 3 2 2.50 4 1 3.75 1 4 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 28 5 26.75 5 1 4.75 4 1 3.75 2 3 1.25 74.00 35.00 65.25 317.500 2715 371 163 73
76 0 - ZEYNEP ŞEN 12 / 0 29 8 27.00 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 19 9 16.75 4 2 3.50 2 2 1.50 3 2 2.50 72.00 28.00 65.00 316.667 2774 380 167 76
77 12295 - EMREHAN KORUK 12 / 0 25 10 22.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 18 6 16.50 4 3 3.25 2 2 1.50 3 2 2.50 70.00 24.00 64.00 313.333 2968 390 173 77
78 12332 - FERHAT HÜR 12 / 0 31 7 29.25 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 16 6 14.50 3 1 2.75 2 0 2.00 2 0 2.00 68.00 18.00 63.50 311.667 3052 399 177 78
79 12164 - KERİME KAHRAMAN 12 / 0 33 6 31.50 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 12 4 11.00 4 2 3.50 2 4 1.00 3 3 2.25 69.00 22.00 63.50 311.667 3052 399 177 78
80 12134 - SIDDIK SUNGURTEKİN 12 / A 33 7 31.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 13 3 12.25 3 3 2.25 3 2 2.50 3 2 2.50 69.00 23.00 63.25 310.833 3094 403 179 80
81 12110 - BERKE GÜ LSEVEN 12 / 0 34 4 33.00 5 0 5.00 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 11 4 10.00 1 1 0.75 3 0 3.00 3 3 2.25 67.00 16.00 63.00 310.000 3138 411 184 81
82 12274 - ZEYNEP AKBAYRAM 12 / A 27 11 24.25 4 1 3.75 2 0 2.00 2 2 1.50 3 0 3.00 0 0 0.00 19 7 17.25 6 1 5.75 3 2 2.50 3 2 2.50 69.00 26.00 62.50 308.333 3227 418 188 82
83 12150 - HATİCE ATASOY 12 / 0 29 5 27.75 4 1 3.75 4 1 3.75 2 2 1.50 4 0 4.00 0 0 0.00 14 3 13.25 4 2 3.50 2 1 1.75 3 2 2.50 66.00 17.00 61.75 305.833 3344 434 198 83
84 12013 - ALPER KEREM YALÇIN 12 / A 28 10 25.50 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 15 7 13.25 3 0 3.00 3 2 2.50 3 1 2.75 67.00 21.00 61.75 305.833 3344 434 198 83
85 12270 - MEHMET POYRAZ HAN 12 / 0 28 7 26.25 2 3 1.25 1 0 1.00 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 18 3 17.25 4 2 3.50 5 1 4.75 4 1 3.75 67.00 21.00 61.75 305.833 3344 434 198 83
86 0 - ÇAĞAN AŞNAZ 12 / A 31 7 29.25 4 1 3.75 2 0 2.00 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 16 4 15.00 2 5 0.75 2 3 1.25 2 1 1.75 67.00 22.00 61.50 305.000 3421 444 203 86
87 12224 - AHMET ANGİ 12 / A 12 4 11.00 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 30 7 28.25 4 3 3.25 3 3 2.25 2 4 1.00 67.00 25.00 60.75 302.500 3563 452 208 87
88 12371 - BERİL GÖKHAN 12 / 0 33 4 32.00 5 0 5.00 4 0 4.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 11 10 8.50 2 3 1.25 1 4 0.00 4 1 3.75 67.00 25.00 60.75 302.500 3563 452 208 87
89 12012 - SAİD KAYAOĞLU 12 / A 27 13 23.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 13 3 12.25 5 1 4.75 2 2 1.50 5 1 4.75 67.00 25.00 60.75 302.500 3563 452 208 87
90 0 - EMİRHAN YAŞAR 12 / A 28 9 25.75 5 0 5.00 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 14 8 12.00 4 3 3.25 2 2 1.50 4 0 4.00 67.00 26.00 60.50 301.667 3616 458 211 90
91 16002 - DOĞA ÖZ 12 / A 29 7 27.25 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 16 5 14.75 2 3 1.25 2 2 1.50 1 1 0.75 65.00 19.00 60.25 300.833 3644 465 216 91
92 12174 - KAAN KARAKUZU 12 / 0 30 10 27.50 5 0 5.00 3 1 2.75 1 4 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 19 6 17.50 2 2 1.50 2 2 1.50 2 1 1.75 67.00 27.00 60.25 300.833 3644 465 216 91
93 12223 - ESMA NAZ KURT 12 / 0 33 5 31.75 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 13 12 10.00 3 4 2.00 2 4 1.00 3 3 2.25 68.00 32.00 60.00 300.000 3709 470 218 93
94 12244 - MUHAMMED POLAT 12 / A 27 8 25.00 1 0 1.00 3 0 3.00 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 19 7 17.25 2 3 1.25 4 2 3.50 3 2 2.50 65.00 23.00 59.25 297.500 3826 484 225 94
95 12252 - NİMET ÇADIRKAYA 12 / 0 31 6 29.50 3 1 2.75 3 0 3.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 12 14 8.50 2 1 1.75 2 1 1.75 2 1 1.75 65.00 24.00 59.00 296.667 3856 488 227 95
96 12385 - ASLI ELİF TÜZ 12 / 0 21 6 19.50 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 22 7 20.25 2 2 1.50 4 2 3.50 2 3 1.25 64.00 24.00 58.00 293.333 4056 499 234 96
97 12255 - İNCİ UÇKUN 12 / 0 33 6 31.50 4 1 3.75 2 1 1.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 14 6 12.50 1 4 0.00 2 1 1.75 2 3 1.25 64.00 25.00 57.75 292.500 4101 505 237 97
98 12053 - POYRAZ FAZLILAR 12 / 0 23 15 19.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 18 3 17.25 5 2 4.50 1 2 0.50 3 3 2.25 65.00 30.00 57.50 291.667 4178 512 241 98
99 12368 - GÜL SEMA BİREKOL 12 / 0 29 9 26.75 3 2 2.50 2 1 1.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 16 3 15.25 2 3 1.25 2 2 1.50 3 0 3.00 63.00 23.00 57.25 290.833 4246 521 248 99

100 12191 - ÜLKÜ EDA ONAR 12 / A 35 3 34.25 1 2 0.50 3 0 3.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 7 3 6.25 4 3 3.25 4 2 3.50 1 4 0.00 62.00 20.00 57.00 290.000 4316 530 254 100
101 12090 - HAMZA DOĞRU 12 / 0 28 11 25.25 4 0 4.00 3 0 3.00 2 2 1.50 4 0 4.00 0 0 0.00 13 7 11.25 4 2 3.50 3 4 2.00 3 2 2.50 64.00 28.00 57.00 290.000 4316 530 254 100
102 12070 - RANA ŞANLI 12 / 0 29 6 27.50 2 2 1.50 2 1 1.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 18 8 16.00 3 4 2.00 2 3 1.25 2 2 1.50 64.00 29.00 56.75 289.167 4408 535 257 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa YUNUSEMRE Kep Akademi 12 Sayısal Bozköy 2024 MAESTRO ALFA TYT 11643 1292 803 186

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 28.67 7.67 26.75 3.47 0.83 3.26 3.11 0.81 2.90 2.73 1.48 2.36 3.33 0.73 3.15 0.03 0.05 0.02 14.61 5.52 13.23 3.28 2.18 2.74 2.72 1.49 2.35 2.22 1.63 1.81 64.13 22.35 58.55 295.152
103 0 - KİTAPÇIOĞLU 12 / C 34 5 32.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 8.00 2 5 0.75 4 1 3.75 2 4 1.00 64.00 31.00 56.25 287.500 4550 547 265 103
104 12006 - KADİR CAN ÇAM 12 / 0 34 3 33.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 0 4.00 2 3 1.25 5 2 4.50 3 1 2.75 1 1 0.75 0 2 -0.50 59.00 12.00 56.00 286.667 4625 551 267 104
105 12234 - ENES SELEK 12 / A 30 6 28.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 9 6 7.50 4 1 3.75 2 1 1.75 3 2 2.50 61.00 21.00 55.75 285.833 4696 555 270 105
106 12333 - HATİCE DEMİRTAŞ 12 / E 30 8 28.00 2 2 1.50 2 1 1.75 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 11 1 10.75 4 1 3.75 3 2 2.50 1 1 0.75 60.00 17.00 55.75 285.833 4696 555 270 105
107 12276 - KEVSER TEFÇİ 12 / A 33 4 32.00 4 1 3.75 2 0 2.00 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 8 9 5.75 4 2 3.50 2 0 2.00 1 3 0.25 61.00 21.00 55.75 285.833 4696 555 270 105
108 12160 - TUNAHAN YAVAŞ 12 / 0 24 9 21.75 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 16 1 15.75 3 3 2.25 1 0 1.00 0 0 0.00 59.00 16.00 55.00 283.333 4924 576 282 108
109 12230 - MERYEM GÜLCAN 12 / A 33 7 31.25 4 0 4.00 2 0 2.00 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 11 3 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 58.00 13.00 54.75 282.500 4989 579 284 109
110 12326 - BELİN AYY BARLIK 12 / 0 31 9 28.75 5 0 5.00 4 0 4.00 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 9 5 7.75 2 4 1.00 2 1 1.75 2 3 1.25 61.00 26.00 54.50 281.667 5086 587 290 110
111 0 - AYŞE NAZAR DÜKAR 12 / A 35 5 33.75 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 7 7 5.25 2 1 1.75 1 3 0.25 0 2 -0.50 60.00 22.00 54.50 281.667 5086 587 290 110
112 84046 - ARDA ERGİN 12 / A 32 7 30.25 4 1 3.75 3 0 3.00 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 7 5 5.75 3 3 2.25 2 1 1.75 0 1 -0.25 59.00 19.00 54.25 280.833 5159 594 294 112
113 12217 - YAĞMUR DEMİR 12 / A 27 10 24.50 5 0 5.00 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 10 5 8.75 3 4 2.00 2 2 1.50 3 3 2.25 61.00 27.00 54.25 280.833 5159 594 294 112
114 12209 - ZEYNEP ÇALIŞKAN 12 / A 30 9 27.75 5 0 5.00 1 3 0.25 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 14 12 11.00 4 3 3.25 3 2 2.50 0 3 -0.75 62.00 32.00 54.00 280.000 5227 599 296 114
115 12341 - MUSTAFA SALİH AKÇİN 12 / A 29 11 26.25 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 16 23 10.25 6 1 5.75 1 3 0.25 0 1 -0.25 65.00 46.00 53.50 278.333 5334 607 301 115
116 12139 - ZAFER KARAAĞAÇ 12 / 0 32 3 31.25 4 1 3.75 3 0 3.00 2 3 1.25 2 1 1.75 0 0 0.00 9 4 8.00 2 2 1.50 1 1 0.75 1 0 1.00 56.00 15.00 52.25 274.167 5656 640 325 116
117 16008 - KADİR BAYKAL 0 / 0 25 6 23.50 0 0 0.00 3 1 2.75 1 0 1.00 3 1 2.75 0 0 0.00 18 3 17.25 4 1 3.75 1 1 0.75 1 2 0.50 56.00 15.00 52.25 274.167 5656 640 325 116
118 12182 - MİRZA EKİM 12 / 0 28 10 25.50 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 13 2 12.50 2 5 0.75 1 2 0.50 0 3 -0.75 58.00 26.00 51.50 271.667 5860 652 333 118
119 12046 - ORÇUN TOMBAK 12 / 0 28 9 25.75 2 2 1.50 2 2 1.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 14 2 13.50 4 3 3.25 1 3 0.25 0 1 -0.25 57.00 26.00 50.50 268.333 6098 665 344 119
120 12093 - VESİLE DİZMAN 12 / A 26 11 23.25 3 1 2.75 1 1 0.75 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 11 6 9.50 2 3 1.25 5 1 4.75 2 1 1.75 57.00 26.00 50.50 268.333 6098 665 344 119
121 12055 - MEHMET ÇELİK 12 / A 24 16 20.00 4 1 3.75 4 1 3.75 1 4 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 17 19 12.25 5 2 4.50 3 4 2.00 3 3 2.25 63.00 53.00 49.75 265.833 6289 673 349 121
122 12043 - SUDE DEMİRHAN 12 / 0 28 8 26.00 3 2 2.50 2 0 2.00 1 3 0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 8 6 6.50 3 1 2.75 3 0 3.00 3 2 2.50 55.00 23.00 49.25 264.167 6413 695 364 122
123 12152 - MELİH GEZER 12 / A 27 11 24.25 3 2 2.50 3 1 2.75 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 9 4 8.00 5 2 4.50 1 2 0.50 3 2 2.50 56.00 28.00 49.00 263.333 6457 699 367 123
124 12318 - F ZEHRA YILDIRIM 12 / A 24 12 21.00 2 1 1.75 2 2 1.50 0 3 -0.75 4 0 4.00 0 0 0.00 20 4 19.00 2 3 1.25 1 2 0.50 1 4 0.00 56.00 31.00 48.25 260.833 6575 708 374 124
125 12272 - ARDA DEMİR 12 / A 26 8 24.00 5 0 5.00 2 0 2.00 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 10 8 8.00 3 4 2.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 54.00 23.00 48.25 260.833 6575 708 374 124
126 12177 - ESLEM ATAMAN 12 / 0 31 7 29.25 2 1 1.75 2 0 2.00 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 8 10 5.50 3 2 2.50 2 4 1.00 3 3 2.25 56.00 31.00 48.25 260.833 6575 708 374 124
127 12327 - NİMET AKAY 12 / 0 29 8 27.00 4 0 4.00 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 4 7 2.25 3 3 2.25 3 1 2.75 2 0 2.00 54.00 25.00 47.75 259.167 6755 728 387 127
128 12060 - AHMET FUAT GEDİK 12 / A 31 6 29.50 5 0 5.00 3 2 2.50 1 4 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 7 7 5.25 0 7 -1.75 2 0 2.00 3 2 2.50 55.00 30.00 47.50 258.333 6832 737 392 128
129 0 - EYLÜL ASYA SEZER 12 / 0 30 9 27.75 4 0 4.00 3 1 2.75 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 6 7 4.25 3 4 2.00 1 3 0.25 3 2 2.50 55.00 30.00 47.50 258.333 6832 737 392 128
130 12210 - MUHAMMED ENES BAKICI 12 / 0 18 7 16.25 5 0 5.00 5 0 5.00 1 4 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 15 6 13.50 6 1 5.75 2 4 1.00 0 2 -0.50 54.00 26.00 47.50 258.333 6832 737 392 128
131 12008 - SAİME ÇAT 12 / 0 29 9 26.75 1 2 0.50 2 1 1.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 10 3 9.25 2 2 1.50 2 0 2.00 0 1 -0.25 52.00 22.00 46.50 255.000 7077 763 409 131
132 71968 - LARA ÇETİN 12 / 0 28 8 26.00 3 0 3.00 2 0 2.00 1 2 0.50 3 0 3.00 0 0 0.00 7 4 6.00 2 2 1.50 2 1 1.75 3 1 2.75 51.00 18.00 46.50 255.000 7077 763 409 131
133 12416 - ARİF ARDA İŞBİLİR 12 / A 22 10 19.50 5 0 5.00 2 0 2.00 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 11 7 9.25 3 4 2.00 2 1 1.75 1 3 0.25 52.00 29.00 44.75 249.167 7493 802 437 133
134 12233 - İBRAHİM EDHEM GÖRAL 12 / 0 26 11 23.25 3 2 2.50 3 1 2.75 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 6 4 5.00 4 2 3.50 2 1 1.75 0 2 -0.50 51.00 26.00 44.50 248.333 7557 812 444 134
135 12178 - FATMA KARABATAK 12 / 0 29 5 27.75 4 1 3.75 3 0 3.00 1 2 0.50 3 0 3.00 0 0 0.00 5 6 3.50 0 1 -0.25 2 0 2.00 1 0 1.00 48.00 15.00 44.25 247.500 7623 816 446 135
136 12124 - BATUHAN YILDIZ 12 / A 20 14 16.50 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 13 6 11.50 3 4 2.00 2 1 1.75 1 1 0.75 52.00 31.00 44.25 247.500 7623 816 446 135
137 12187 - AHMET PERK 12 / 0 24 11 21.25 1 3 0.25 4 0 4.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 3 10.25 4 1 3.75 1 0 1.00 3 1 2.75 49.00 19.00 44.25 247.500 7623 816 446 135
138 12330 - ONUR TUNÇ 12 / 0 27 10 24.50 4 1 3.75 4 0 4.00 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 9 11 6.25 2 4 1.00 2 2 1.50 0 5 -1.25 53.00 38.00 43.50 245.000 7802 833 457 138
139 1056 - AHMET HAKTAN ÇELİK 12 / A 22 13 18.75 3 1 2.75 2 2 1.50 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 11 8 9.00 3 3 2.25 2 2 1.50 2 1 1.75 51.00 33.00 42.75 242.500 7928 842 465 139
140 12044 - GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12 / A 29 11 26.25 2 3 1.25 1 0 1.00 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 11 4 10.00 0 2 -0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 48.00 26.00 41.50 238.333 8162 862 481 140
141 12257 - EREN VAROL 12 / A 24 14 20.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 1 -0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 9 11 6.25 3 2 2.50 1 1 0.75 0 0 0.00 49.00 32.00 41.00 236.667 8245 871 487 141
142 12354 - TUNA AKI 12 / Z 25 13 21.75 4 1 3.75 3 0 3.00 2 3 1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 5 8 3.00 3 3 2.25 3 0 3.00 2 2 1.50 49.00 33.00 40.75 235.833 8340 884 497 142
143 12268 - CEREN MALTA 12 / A 25 10 22.50 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 7 6 5.50 3 3 2.25 2 2 1.50 0 3 -0.75 48.00 32.00 40.00 233.333 8450 890 501 143
144 12057 - CEREN ER 12 / A 30 8 28.00 2 2 1.50 4 1 3.75 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 0 4 -1.00 2 5 0.75 2 2 1.50 1 5 -0.25 47.00 30.00 39.50 231.667 8562 895 504 144
145 82148 - EZGİ GÜLTEKİN 12 / A 29 7 27.25 4 1 3.75 3 1 2.75 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 3 9 0.75 2 4 1.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 47.00 30.00 39.50 231.667 8562 895 504 144
146 12389 - CEREN YE İM 12 / 0 18 15 14.25 2 1 1.75 3 1 2.75 2 1 1.75 3 0 3.00 0 0 0.00 14 12 11.00 4 3 3.25 1 2 0.50 2 4 1.00 49.00 39.00 39.25 230.833 8618 902 508 146
147 12222 - MUHAMMET CAN TELEK 12 / A 23 9 20.75 2 0 2.00 2 3 1.25 1 1 0.75 3 0 3.00 0 0 0.00 9 5 7.75 3 4 2.00 2 1 1.75 0 0 0.00 45.00 23.00 39.25 230.833 8618 902 508 146
148 12242 - FERHAT AŞKIN 12 / A 26 7 24.25 4 1 3.75 2 1 1.75 1 3 0.25 3 1 2.75 0 0 0.00 2 7 0.25 4 3 3.25 2 2 1.50 1 1 0.75 45.00 26.00 38.50 228.333 8740 924 524 148
149 136 - EGE ÖZÇELTİK 12 / 0 18 6 16.50 3 1 2.75 3 1 2.75 4 0 4.00 3 0 3.00 0 0 0.00 7 2 6.50 2 2 1.50 1 0 1.00 0 0 0.00 41.00 12.00 38.00 226.667 8831 938 535 149
150 12288 - BETÜL DEMİRCİ 12 / A 26 11 23.25 3 0 3.00 3 0 3.00 2 3 1.25 2 1 1.75 0 0 0.00 5 5 3.75 1 2 0.50 1 1 0.75 1 1 0.75 44.00 24.00 38.00 226.667 8831 938 535 149
151 12266 - İSMAİL DEMİRTAS 12 / 0 24 6 22.50 3 0 3.00 4 1 3.75 1 1 0.75 3 0 3.00 0 0 0.00 6 5 4.75 0 3 -0.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 42.00 17.00 37.75 225.833 8874 953 547 151
152 12396 - EYLÜLOŞENTÜRKOOOOOOO 12 / 0 30 10 27.50 3 2 2.50 2 1 1.75 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 2 9 -0.25 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 44.00 28.00 37.00 223.333 8999 972 563 152
153 12189 - AYŞENAZ ÜNVER 12 / 0 18 7 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 1 14.75 4 2 3.50 2 1 1.75 1 1 0.75 40.00 12.00 37.00 223.333 8999 972 563 152
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 28.67 7.67 26.75 3.47 0.83 3.26 3.11 0.81 2.90 2.73 1.48 2.36 3.33 0.73 3.15 0.03 0.05 0.02 14.61 5.52 13.23 3.28 2.18 2.74 2.72 1.49 2.35 2.22 1.63 1.81 64.13 22.35 58.55 295.152
154 12353 - ARDA TUNA 12 / 0 22 14 18.50 1 2 0.50 4 0 4.00 2 0 2.00 3 0 3.00 0 0 0.00 9 3 8.25 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 20.00 37.00 223.333 8999 972 563 152
155 12117 - EMİNE EKİNCİ 12 / 0 29 11 26.25 0 1 -0.25 2 0 2.00 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 3 3 2.25 1 1 0.75 0 2 -0.50 0 3 -0.75 42.00 22.00 36.50 221.667 9084 987 575 155
156 12048 - RIFAT YILDIZ 12 / 0 25 15 21.25 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 2 -0.50 0 1 -0.25 1 2 0.50 43.00 27.00 36.25 220.833 9136 989 576 156
157 12397 - FURKAN ÇELİK 12 / 0 21 14 17.50 2 1 1.75 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 7 7 5.25 3 4 2.00 2 0 2.00 0 0 0.00 44.00 32.00 36.00 220.000 9183 1000 586 157
158 12249 - MELİSA OLGÜNER 12 / 0 19 12 16.00 4 0 4.00 2 0 2.00 2 2 1.50 3 0 3.00 0 0 0.00 9 1 8.75 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 40.00 17.00 35.75 219.167 9235 1006 590 158
159 12415 - BİLGE TAŞKIN 12 / A 26 14 22.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 3 -0.75 3 1 2.75 0 0 0.00 7 10 4.50 1 5 -0.25 1 2 0.50 1 5 -0.25 46.00 43.00 35.25 217.500 9333 1014 596 159
160 80346 - IŞIL TEKGÜNDÜZ 12 / 0 33 7 31.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 2 4 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 38.00 12.00 35.00 216.667 9354 1021 599 160
161 12201 - MİHRİBAN ALKAN 12 / 0 24 14 20.50 4 1 3.75 3 1 2.75 2 3 1.25 2 2 1.50 2 2 1.50 1 0 1.00 3 1 2.75 1 4 0.00 2 3 1.25 42.00 29.00 34.75 215.833 9383 1031 606 161
162 12409 - ARAS YÜCE 12 / 0 25 14 21.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 2 6 0.50 1 4 0.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 43.00 34.00 34.50 215.000 9437 1039 613 162
163 12076 - GÜL SENA SAKÇAK 12 / 0 28 11 25.25 2 0 2.00 2 1 1.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 5 5 3.75 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 39.00 19.00 34.25 214.167 9479 1046 619 163
164 12363 - ARDA EFE ARIKAN 12 / A 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 16 5 14.75 3 4 2.00 3 3 2.25 2 2 1.50 40.00 23.00 34.25 214.167 9479 1046 619 163
165 12407 - FEVZİ ŞENOCAK 12 / 0 22 15 18.25 4 1 3.75 2 2 1.50 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 4 7 2.25 2 3 1.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 42.00 32.00 34.00 213.333 9498 1051 622 165
166 12129 - ZEYNEP ÖZGE BAYAV 12 / 0 27 9 24.75 0 1 -0.25 2 0 2.00 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 1 6 -0.50 2 4 1.00 1 1 0.75 0 2 -0.50 40.00 25.00 33.75 212.500 9535 1058 627 166
167 12380 - FATİH ERGÜL 12 / 0 30 6 28.50 2 0 2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 10.00 33.50 211.667 9585 1062 630 167
168 12067 - HASAN TURSUN 12 / 0 25 13 21.75 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 3 10 0.50 0 4 -1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 41.00 33.00 32.75 209.167 9721 1082 646 168
169 12320 - AYBARS KOCAKURT 12 / 0 25 10 22.50 2 0 2.00 2 1 1.75 2 2 1.50 2 1 1.75 2 2 1.50 1 10 -1.50 2 3 1.25 1 0 1.00 1 0 1.00 38.00 27.00 31.25 204.167 9957 1112 667 169
170 12297 - METEHAN SÖYLER 12 / A 21 8 19.00 3 1 2.75 2 0 2.00 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 4 5 2.75 1 0 1.00 1 1 0.75 0 0 0.00 35.00 16.00 31.00 203.333 9986 1114 668 170
171 12374 - MEHMET CÜNEYİT 12 / A 18 10 15.50 2 1 1.75 1 0 1.00 2 1 1.75 2 0 2.00 0 0 0.00 7 2 6.50 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 34.00 15.00 30.25 200.833 10097 1122 674 171
172 12421 - ESAT SONGUR 12 / 0 24 12 21.00 4 1 3.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 16.00 26.00 186.667 10450 1164 709 172
173 12068 - BARAN ÖZDEMİR 12 / A 16 13 12.75 3 0 3.00 2 2 1.50 1 3 0.25 4 0 4.00 0 0 0.00 0 5 -1.25 3 3 2.25 4 0 4.00 0 3 -0.75 33.00 29.00 25.75 185.833 10475 1168 712 173
174 12392 - MEHMET ALBAYRAK 12 / 0 16 12 13.00 1 3 0.25 4 1 3.75 2 1 1.75 3 0 3.00 0 0 0.00 2 1 1.75 2 2 1.50 1 1 0.75 0 0 0.00 31.00 21.00 25.75 185.833 10475 1168 712 173
175 12119 - SUDE DİNÇ 12 / A 18 9 15.75 2 1 1.75 2 1 1.75 0 3 -0.75 3 2 2.50 0 0 0.00 2 2 1.50 1 2 0.50 1 0 1.00 0 1 -0.25 29.00 21.00 23.75 179.167 10579 1177 719 175
176 0 - BEYZANUR BOZYİĞİT 12 / 0 21 11 18.25 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 1 3 0.25 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 17.00 23.75 179.167 10579 1177 719 175
177 12388 - SALİH EFE ALAN 12 / A 18 7 16.25 1 0 1.00 4 1 3.75 1 3 0.25 2 1 1.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 17.00 23.75 179.167 10579 1177 719 175
178 12149 - İBRAHİM DEMİR 12 / 0 18 10 15.50 2 0 2.00 3 0 3.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 5 -1.25 2 3 1.25 1 0 1.00 0 0 0.00 27.00 19.00 22.25 174.167 10679 1201 736 178
179 898 - YALÇIN YILMAZ 12 / B 19 17 14.75 3 2 2.50 2 2 1.50 1 1 0.75 2 3 1.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 27.00 20.25 167.500 10776 1215 745 179
180 12128 - DOĞAÇ MA * 12 / A 17 9 14.75 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 0.75 0 6 -1.50 1 0 1.00 0 3 -0.75 27.00 29.00 19.75 165.833 10796 1217 746 180
181 12077 - MERYEM YENAL 12 / A 14 22 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 4 1 3.75 0 0 0.00 4 21 -1.25 1 6 -0.50 4 3 3.25 4 2 3.50 33.00 55.00 19.25 164.167 10817 1220 748 181
182 12360 - HALİL TAŞCI 12 / 0 18 8 16.00 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 3 11 0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 23.00 18.25 160.833 10869 1224 751 182
183 12296 - CEYLİN NİSA ŞİMŞEK 12 / 0 11 6 9.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 6 1 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 8.00 15.00 150.000 10992 1251 770 183
184 12328 - RABİA SILA AYRILMAZ 12 / 0 16 12 13.00 1 1 0.75 1 2 0.50 1 4 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 4 -1.00 1 2 0.50 1 0 1.00 0 1 -0.25 22.00 30.00 14.50 148.333 11004 1255 772 184
185 12357 - ÖMER BURAK DUMAN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 5.00 3 1 2.75 1 0 1.00 1 1 0.75 12.00 10.00 9.50 131.667 11148 1277 790 185
186 0 - ZEKİ BATIN KAYA 12 / 0 7 11 4.25 2 3 1.25 1 0 1.00 0 2 -0.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 18.00 8.50 128.333 11180 1282 794 186


