
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

1 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 38 2 37,50 15 5 13,75 27 4 26,00 11 3 10,25 26 11 23,25 28 1 27,75 145 26 138,50 282,998 12 2257 309,210 1 4492 338,648 2 58

2 12393 ELİF TAŞTAN 12 37 3 36,25 16 3 15,25 19 3 18,25 16 2 15,50 31 5 29,75 26 7 24,25 145 23 139,25 300,455 5 1261 296,718 2 5687 347,020 1 43

3 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12A 30 10 27,50 16 4 15,00 31 3 30,25 7 6 5,50 32 7 30,25 21 6 19,50 137 36 128,00 293,950 8 1597 275,305 3 8231 330,528 3 89

4 12200 DEHA AKYOL 12A 33 7 31,25 17 3 16,25 26 10 23,50 12 6 10,50 31 9 28,75 15 6 13,50 5 20 0,00 139 61 123,75 292,940 9 1651 264,018 4 9782 325,313 4 111

5 16004 NURGÜL ARGÜN 12 36 4 35,00 16 4 15,00 28 8 26,00 4 5 2,75 24 14 20,50 31 7 29,25 16 5 14,75 155 47 143,25 355,228 1 93 263,800 5 9809 300,703 6 370

6 12005 ECE SUDE ASLAN 12 36 4 35,00 16 4 15,00 24 5 22,75 7 2 6,50 23 11 20,25 10 3 9,25 116 29 108,75 264,633 19 3862 249,155 6 12128 286,988 8 824

7 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 30 9 27,75 18 1 17,75 20 5 18,75 11 3 10,25 28 11 25,25 11 4 10,00 118 33 109,75 274,410 16 2923 246,243 7 12631 302,643 5 338

8 12262 ASLI NAZ ABALI 12 27 13 23,75 17 3 16,25 12 4 11,00 6 7 4,25 23 14 19,50 18 5 16,75 103 46 91,50 234,338 29 8169 241,148 8 13579 277,165 10 1413

9 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 31 7 29,25 12 5 10,75 21 7 19,25 5 3 4,25 24 9 21,75 14 6 12,50 107 37 97,75 250,648 26 5514 238,353 9 14135 275,983 11 1516

10 12036 NAZLI ERKELET 12A 31 8 29,00 15 3 14,25 19 2 18,50 5 7 3,25 26 10 23,50 10 1 9,75 106 31 98,25 257,848 21 4588 233,130 10 15243 281,373 9 1137

11 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 37 3 36,25 16 4 15,00 22 5 20,75 2 3 1,25 29 9 26,75 5 4 4,00 111 28 104,00 276,848 15 2711 227,083 11 16681 287,845 7 796

12 12030 BERKAY ÜNAL 12 29 11 26,25 13 6 11,50 15 5 13,75 5 8 3,00 25 12 22,00 22 11 19,25 11 2 10,50 120 55 106,25 299,225 6 1313 222,698 12 17836 268,705 12 2153

13 12015 ARDA KUMOVA 12A 31 9 28,75 16 3 15,25 16 5 14,75 1 7 -0,75 23 14 19,50 20 3 19,25 9 6 7,50 1 0 1,00 117 47 105,25 295,183 7 1533 218,038 13 19141 253,780 14 4115

14 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 31 9 28,75 17 3 16,25 13 5 11,75 0 3 -0,75 23 14 19,50 29 11 26,25 4 5 2,75 10 30 2,50 127 80 107,00 315,823 2 685 216,183 14 19689 242,110 15 6330

15 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 26 13 22,75 15 4 14,00 15 5 13,75 9 3 8,25 19 18 14,50 6 11 3,25 90 54 76,50 223,345 33 10794 207,633 15 22432 228,965 19 9792

16 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 17 10 14,50 11 3 10,25 21 10 18,50 14 15 10,25 11 5 9,75 74 43 63,25 192,555 52 25140 206,225 16 22953 208,900 34 17117

17 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 15 11,25 13 4 12,00 73 40 62,15 190,243 55 26441 206,113 17 22994 206,501 35 18152

18 12144 BEGÜM AKPINAR 12 33 7 31,25 13 6 11,50 11 2 10,50 3 6 1,50 17 18 12,50 5 2 4,50 82 41 71,75 211,805 40 15081 205,808 18 23095 221,895 23 12176

19 12329 ENES AKBULUT 12A 25 13 21,75 10 9 7,75 17 8 15,00 5 3 4,25 19 17 14,75 8 5 6,75 84 55 70,25 212,225 38 14923 205,243 19 23296 228,580 20 9912

20 12384 ELİF A *LIN 12 28 9 25,75 14 4 13,00 12 1 11,75 1 0 1,00 23 14 19,50 6 4 5,00 84 32 76,00 229,793 30 9114 203,113 20 24067 239,135 16 7020

21 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 5 31,75 13 5 11,75 3 4 2,00 1 4 0,00 18 14 14,50 21 7 19,25 8 2 7,50 1 0 1,00 98 41 87,75 266,703 18 3632 202,148 21 24423 220,730 25 12597

22 1225 MERTCAN EVCİMEN 12 26 13 22,75 16 4 15,00 18 2 17,50 5 4 4,00 19 18 14,50 3 8 1,00 87 49 74,75 223,643 32 10709 201,653 22 24594 221,625 24 12281

23 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 24 16 20,00 14 5 12,75 11 5 9,75 1 3 0,25 18 19 13,25 9 7 7,25 77 55 63,25 200,675 46 20693 198,965 23 25674 215,953 27 14360

24 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 30 10 27,50 14 6 12,50 11 0 11,00 0 3 -0,75 30 7 28,25 22 9 19,75 4 0 4,00 111 35 102,25 315,520 3 694 198,960 24 25676 265,468 13 2493

25 12307 DİLA YÜKSEL 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 25 11 22,25 12 4 11,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 92 44 80,15 257,433 22 4639 195,483 25 27076 236,439 18 7684

26 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 31 4 30,00 11 4 10,00 10 2 9,50 18 12 15,00 23 8 21,00 1 0 1,00 94 30 86,50 277,403 14 2674 189,460 26 29871 214,165 29 15016

27 12153 BARAN DENİZ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 20 18 15,50 7 6 5,50 72 45 59,90 203,208 45 19229 188,803 27 30226 210,216 33 16545

28 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 30 9 27,75 12 7 10,25 6 1 5,75 21 15 17,25 4 4 3,00 73 36 64,00 213,253 37 14478 188,083 28 30593 219,233 26 13149

29 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 32 6 30,50 14 5 12,75 3 5 1,75 26 10 23,50 19 7 17,25 3 3 2,25 97 36 88,00 287,503 11 1943 187,465 29 30879 239,018 17 7039

30 710 YAĞMUR YÖNEYER 12 29 9 26,75 11 5 9,75 4 5 2,75 1 0 1,00 20 10 17,50 5 2 4,50 70 31 62,25 210,330 42 15786 187,363 30 30940 214,840 28 14764
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

31 185 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 11 15,25 17 7 15,25 7 11 4,25 87 50 73,65 249,703 27 5634 186,213 31 31517 213,824 30 15157

32 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 29 10 26,50 13 7 11,25 7 3 6,25 1 1 0,75 23 12 20,00 24 6 22,50 2 2 1,50 99 41 88,75 292,678 10 1664 185,170 32 32088 225,618 21 10878

33 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 19 9,25 5 4 4,00 64 44 52,15 184,130 59 30012 184,913 33 32221 189,074 46 26428

34 12376 LARA ÜTÜK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 16 16 12,00 5 6 3,50 66 43 54,40 192,130 54 25398 183,673 34 32827 197,361 41 22222

35 12111 NAZ DURAN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 14 14,50 20 11 17,25 4 3 3,25 87 49 73,90 252,828 23 5235 183,138 35 33121 205,776 36 18444

36 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 23 14 19,50 0 6 -1,50 6 3 5,25 8 21 2,75 11 2 10,50 48 46 36,50 145,683 73 52258 182,865 36 33303 159,035 66 42768

37 16007 BARBAROS 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 11 17 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 60 42 48,65 176,458 64 34326 182,238 37 33623 177,651 54 32530

38 11118 YAĞMUR TEKELİ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 16 9 13,75 2 1 1,75 63 31 54,40 197,513 50 22336 178,908 38 35571 199,459 40 21202

39 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 20 10,00 2 1 1,75 62 42 50,65 186,088 58 28846 178,908 38 35571 187,626 48 27166

40 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 24 10 21,50 4 10 1,50 73 41 61,90 221,828 34 11269 178,288 40 35923 224,666 22 11208

41 12264 KAAN MALÇOK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 8 4 7,00 3 7 1,25 56 32 47,15 176,715 63 34191 177,498 41 36359 154,496 68 45059

42 12391 İSMAİL AKDEDE 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 13 17 8,75 1 1 0,75 59 39 48,40 182,120 62 31229 176,173 42 37099 181,434 51 30404

43 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 22 14 18,50 2 5 0,75 69 40 58,15 212,210 39 14929 176,088 43 37140 211,891 31 15919

44 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 13 10,75 6 8 4,00 1 1 0,75 66 43 54,40 200,315 47 20875 176,088 43 37140 187,004 49 27481

45 12181 SEDEN KUTLU 12A 23 15 19,25 14 5 12,75 8 2 7,50 2 4 1,00 20 13 16,75 24 6 22,50 91 45 79,75 278,773 13 2567 176,038 45 37174 205,743 37 18458

46 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 21 19 16,25 20 5 18,75 3 12 0,00 89 57 73,90 264,290 20 3893 173,973 46 38451 202,941 39 19657

47 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 21 8,75 18 15 14,25 77 57 61,90 226,163 31 10017 173,973 46 38451 178,539 53 32008

48 12148 İREM TÜRELİ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 9 12,75 6 2 5,50 66 32 57,15 211,643 41 15154 173,973 46 38451 191,704 45 25097

49 12350 YUDUM DAŞ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 11 11,25 59 32 50,15 189,720 56 26738 173,973 46 38451 186,546 50 27716

50 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 10 15 6,25 6 7 4,25 61 43 49,40 187,055 57 28257 173,973 46 38451 171,089 58 36084

51 12310 ÖZNUR KURT 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 12 27 5,25 5 5 3,75 62 53 47,90 183,728 60 30276 173,973 46 38451 168,371 60 37631

52 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 10 26 3,50 55 47 42,40 166,123 66 40010 173,973 46 38451 162,094 61 41127

53 12406 UĞUR KARAKAYA 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 17 15 13,25 21 14 17,50 0 1 -0,25 83 51 69,40 250,730 25 5494 173,268 53 38950 192,659 42 24625

54 12082 GÖKÇE OĞUL 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 8 23 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 45 41,90 165,678 67 40252 173,268 53 38950 157,849 67 43374

55 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 27 11 24,25 14 5 12,75 1 0 1,00 23 14 19,50 31 6 29,50 96 36 87,00 305,190 4 1058 172,688 55 40857 211,853 32 15931

56 21135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 19 13,25 1 6 -0,50 64 46 51,65 196,055 51 23168 172,563 56 40973 191,709 44 25093

57 12226 YAKUP AYKAÇ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 21 15 17,25 23 12 20,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 89 50 75,65 270,323 17 3271 172,493 57 41020 205,004 38 18772

58 0 RÜMEYSA KAYA 12 24 14 20,50 12 2 11,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 17 13 13,75 10 3 9,25 2 1 1,75 67 39 57,25 218,248 35 12526 170,955 58 42107 191,903 43 24996

59 12390 EFE BAYRAK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 6 8 4,00 0 5 -1,25 51 34 41,65 168,065 65 38974 170,448 59 42410 160,626 62 41921

60 12254 HİLAL YILMAZ 12A 21 15 17,25 12 5 10,75 2 1 1,75 2 1 1,75 13 17 8,75 4 5 2,75 2 1 1,75 56 45 44,75 182,123 61 31227 169,928 60 42757 174,815 56 34072
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

61 12286 ENES AKYOL 12E 22 13 18,75 11 5 9,75 4 3 3,25 15 18 10,50 9 10 6,50 2 3 1,25 63 52 50,00 198,905 49 21609 168,803 61 43390 180,073 52 31161

62 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 20 9 17,75 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 12 10,00 8 4 7,00 3 3 2,25 53 31 45,25 192,360 53 25258 164,453 62 46023 173,550 57 34763

63 12340 ALİRIZA TİLKAT   21 10 18,50 12 3 11,25 17 8 15,00 21 4 20,00 71 25 64,75 251,795 24 5358 162,725 63 47105 187,663 47 27150

64 12275 ÖMER GÜLEÇ 12A 21 17 16,75 10 8 8,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 15 14 11,50 15 12 12,00 3 3 2,25 65 62 49,50 208,710 43 16525 161,883 64 47555 176,880 55 32957

65 0 FURKAN TOPDEMİR 12B 23 14 19,50 11 9 8,75 0 3 -0,75 15 19 10,25 25 14 21,50 74 59 59,25 238,725 28 7324 159,885 65 48646 169,768 59 36879

66 12347 SILA AKAR 12 21 15 17,25 7 9 4,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 11 17 6,75 16 8 14,00 1 4 0,00 62 56 48,00 206,128 44 17785 159,768 66 48710 159,470 64 42506

67 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 18 15 14,25 10 5 8,75 0 4 -1,00 12 18 7,50 15 8 13,00 2 1 1,75 57 51 44,25 199,785 48 21137 158,263 67 49456 159,170 65 42670

68 12039 ÖZNUR SALTIK 12 21 17 16,75 8 6 6,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 7 23 1,25 6 7 4,25 2 6 0,50 48 69 30,75 156,018 70 45435 158,173 68 49511 140,900 71 51952

69 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 15 11 12,25 3 5 1,75 3 5 1,75 7 19 2,25 3 4 2,00 31 44 20,00 135,553 77 55014 151,318 69 52671 136,045 74 53550

70 12294 ARDA GÜL 12 14 11 11,25 8 6 6,50 13 11 10,25 1 1 0,75 36 29 28,75 162,540 68 41837 150,323 70 53040 160,478 63 41988

71 12356 FURKAN ZENGİN 12 14 10 11,50 9 5 7,75 13 20 8,00 22 14 18,50 58 49 45,75 214,350 36 14031 150,055 71 53135 153,150 69 45668

72 12127 NAZ POYRAZ 12 17 10 14,50 2 4 1,00 10 20 5,00 29 34 20,50 143,280 76 53175 145,255 72 54586 138,500 73 52826

73 0 NURHAYATÖLMEZ 12 11 16 7,00 7 11 4,25 10 27 3,25 11 16 7,00 39 70 21,50 155,245 71 45766 140,360 73 55709 128,395 76 55263

74 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 14 24 8,00 5 13 1,75 2 6 0,50 9 30 1,50 14 17 9,75 44 90 21,50 159,358 69 43760 139,080 74 55966 121,410 78 56311

75 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 12 11 9,25 0 5 -1,25 10 7 8,25 22 23 16,25 144,788 74 52715 136,218 75 56453 140,040 72 52382

76 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 4 11 1,25 5 10 2,50 0 1 -0,25 16 18 11,50 1 1 0,75 26 41 15,75 149,598 72 50731 133,153 76 56920 147,118 70 49655

77 12411 ZELAL USLU 12B 3 6 1,50 6 4 5,00 9 8 7,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 18 28 11,00 134,358 78 55283 132,630 77 57016 132,675 75 54356

78 12403 BERFİN AKAR 12 9 22 3,50 0 3 -0,75 11 20 6,00 9 21 3,75 29 66 12,50 144,588 75 52778 129,995 78 57308 126,958 77 55520
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

1 12393 ELİF TAŞTAN 12 37 3 36,25 16 3 15,25 19 3 18,25 16 2 15,50 31 5 29,75 26 7 24,25 145 23 139,25 300,455 5 1261 296,718 2 5687 347,020 1 43

2 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 38 2 37,50 15 5 13,75 27 4 26,00 11 3 10,25 26 11 23,25 28 1 27,75 145 26 138,50 282,998 12 2257 309,210 1 4492 338,648 2 58

3 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12A 30 10 27,50 16 4 15,00 31 3 30,25 7 6 5,50 32 7 30,25 21 6 19,50 137 36 128,00 293,950 8 1597 275,305 3 8231 330,528 3 89

4 12200 DEHA AKYOL 12A 33 7 31,25 17 3 16,25 26 10 23,50 12 6 10,50 31 9 28,75 15 6 13,50 5 20 0,00 139 61 123,75 292,940 9 1651 264,018 4 9782 325,313 4 111

5 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 30 9 27,75 18 1 17,75 20 5 18,75 11 3 10,25 28 11 25,25 11 4 10,00 118 33 109,75 274,410 16 2923 246,243 7 12631 302,643 5 338

6 16004 NURGÜL ARGÜN 12 36 4 35,00 16 4 15,00 28 8 26,00 4 5 2,75 24 14 20,50 31 7 29,25 16 5 14,75 155 47 143,25 355,228 1 93 263,800 5 9809 300,703 6 370

7 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 37 3 36,25 16 4 15,00 22 5 20,75 2 3 1,25 29 9 26,75 5 4 4,00 111 28 104,00 276,848 15 2711 227,083 11 16681 287,845 7 796

8 12005 ECE SUDE ASLAN 12 36 4 35,00 16 4 15,00 24 5 22,75 7 2 6,50 23 11 20,25 10 3 9,25 116 29 108,75 264,633 19 3862 249,155 6 12128 286,988 8 824

9 12036 NAZLI ERKELET 12A 31 8 29,00 15 3 14,25 19 2 18,50 5 7 3,25 26 10 23,50 10 1 9,75 106 31 98,25 257,848 21 4588 233,130 10 15243 281,373 9 1137

10 12262 ASLI NAZ ABALI 12 27 13 23,75 17 3 16,25 12 4 11,00 6 7 4,25 23 14 19,50 18 5 16,75 103 46 91,50 234,338 29 8169 241,148 8 13579 277,165 10 1413

11 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 31 7 29,25 12 5 10,75 21 7 19,25 5 3 4,25 24 9 21,75 14 6 12,50 107 37 97,75 250,648 26 5514 238,353 9 14135 275,983 11 1516

12 12030 BERKAY ÜNAL 12 29 11 26,25 13 6 11,50 15 5 13,75 5 8 3,00 25 12 22,00 22 11 19,25 11 2 10,50 120 55 106,25 299,225 6 1313 222,698 12 17836 268,705 12 2153

13 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 30 10 27,50 14 6 12,50 11 0 11,00 0 3 -0,75 30 7 28,25 22 9 19,75 4 0 4,00 111 35 102,25 315,520 3 694 198,960 24 25676 265,468 13 2493

14 12015 ARDA KUMOVA 12A 31 9 28,75 16 3 15,25 16 5 14,75 1 7 -0,75 23 14 19,50 20 3 19,25 9 6 7,50 1 0 1,00 117 47 105,25 295,183 7 1533 218,038 13 19141 253,780 14 4115

15 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 31 9 28,75 17 3 16,25 13 5 11,75 0 3 -0,75 23 14 19,50 29 11 26,25 4 5 2,75 10 30 2,50 127 80 107,00 315,823 2 685 216,183 14 19689 242,110 15 6330

16 12384 ELİF A *LIN 12 28 9 25,75 14 4 13,00 12 1 11,75 1 0 1,00 23 14 19,50 6 4 5,00 84 32 76,00 229,793 30 9114 203,113 20 24067 239,135 16 7020

17 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 32 6 30,50 14 5 12,75 3 5 1,75 26 10 23,50 19 7 17,25 3 3 2,25 97 36 88,00 287,503 11 1943 187,465 29 30879 239,018 17 7039

18 12307 DİLA YÜKSEL 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 25 11 22,25 12 4 11,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 92 44 80,15 257,433 22 4639 195,483 25 27076 236,439 18 7684

19 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 26 13 22,75 15 4 14,00 15 5 13,75 9 3 8,25 19 18 14,50 6 11 3,25 90 54 76,50 223,345 33 10794 207,633 15 22432 228,965 19 9792

20 12329 ENES AKBULUT 12A 25 13 21,75 10 9 7,75 17 8 15,00 5 3 4,25 19 17 14,75 8 5 6,75 84 55 70,25 212,225 38 14923 205,243 19 23296 228,580 20 9912

21 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 29 10 26,50 13 7 11,25 7 3 6,25 1 1 0,75 23 12 20,00 24 6 22,50 2 2 1,50 99 41 88,75 292,678 10 1664 185,170 32 32088 225,618 21 10878

22 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 24 10 21,50 4 10 1,50 73 41 61,90 221,828 34 11269 178,288 40 35923 224,666 22 11208

23 12144 BEGÜM AKPINAR 12 33 7 31,25 13 6 11,50 11 2 10,50 3 6 1,50 17 18 12,50 5 2 4,50 82 41 71,75 211,805 40 15081 205,808 18 23095 221,895 23 12176

24 1225 MERTCAN EVCİMEN 12 26 13 22,75 16 4 15,00 18 2 17,50 5 4 4,00 19 18 14,50 3 8 1,00 87 49 74,75 223,643 32 10709 201,653 22 24594 221,625 24 12281

25 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 5 31,75 13 5 11,75 3 4 2,00 1 4 0,00 18 14 14,50 21 7 19,25 8 2 7,50 1 0 1,00 98 41 87,75 266,703 18 3632 202,148 21 24423 220,730 25 12597

26 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 30 9 27,75 12 7 10,25 6 1 5,75 21 15 17,25 4 4 3,00 73 36 64,00 213,253 37 14478 188,083 28 30593 219,233 26 13149

27 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 24 16 20,00 14 5 12,75 11 5 9,75 1 3 0,25 18 19 13,25 9 7 7,25 77 55 63,25 200,675 46 20693 198,965 23 25674 215,953 27 14360

28 710 YAĞMUR YÖNEYER 12 29 9 26,75 11 5 9,75 4 5 2,75 1 0 1,00 20 10 17,50 5 2 4,50 70 31 62,25 210,330 42 15786 187,363 30 30940 214,840 28 14764

29 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 31 4 30,00 11 4 10,00 10 2 9,50 18 12 15,00 23 8 21,00 1 0 1,00 94 30 86,50 277,403 14 2674 189,460 26 29871 214,165 29 15016

30 185 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 11 15,25 17 7 15,25 7 11 4,25 87 50 73,65 249,703 27 5634 186,213 31 31517 213,824 30 15157

                                                1 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

31 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 22 14 18,50 2 5 0,75 69 40 58,15 212,210 39 14929 176,088 43 37140 211,891 31 15919

32 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 27 11 24,25 14 5 12,75 1 0 1,00 23 14 19,50 31 6 29,50 96 36 87,00 305,190 4 1058 172,688 55 40857 211,853 32 15931

33 12153 BARAN DENİZ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 20 18 15,50 7 6 5,50 72 45 59,90 203,208 45 19229 188,803 27 30226 210,216 33 16545

34 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 17 10 14,50 11 3 10,25 21 10 18,50 14 15 10,25 11 5 9,75 74 43 63,25 192,555 52 25140 206,225 16 22953 208,900 34 17117

35 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 15 11,25 13 4 12,00 73 40 62,15 190,243 55 26441 206,113 17 22994 206,501 35 18152

36 12111 NAZ DURAN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 14 14,50 20 11 17,25 4 3 3,25 87 49 73,90 252,828 23 5235 183,138 35 33121 205,776 36 18444

37 12181 SEDEN KUTLU 12A 23 15 19,25 14 5 12,75 8 2 7,50 2 4 1,00 20 13 16,75 24 6 22,50 91 45 79,75 278,773 13 2567 176,038 45 37174 205,743 37 18458

38 12226 YAKUP AYKAÇ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 21 15 17,25 23 12 20,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 89 50 75,65 270,323 17 3271 172,493 57 41020 205,004 38 18772

39 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 21 19 16,25 20 5 18,75 3 12 0,00 89 57 73,90 264,290 20 3893 173,973 46 38451 202,941 39 19657

40 11118 YAĞMUR TEKELİ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 16 9 13,75 2 1 1,75 63 31 54,40 197,513 50 22336 178,908 38 35571 199,459 40 21202

41 12376 LARA ÜTÜK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 16 16 12,00 5 6 3,50 66 43 54,40 192,130 54 25398 183,673 34 32827 197,361 41 22222

42 12406 UĞUR KARAKAYA 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 17 15 13,25 21 14 17,50 0 1 -0,25 83 51 69,40 250,730 25 5494 173,268 53 38950 192,659 42 24625

43 0 RÜMEYSA KAYA 12 24 14 20,50 12 2 11,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 17 13 13,75 10 3 9,25 2 1 1,75 67 39 57,25 218,248 35 12526 170,955 58 42107 191,903 43 24996

44 21135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 19 13,25 1 6 -0,50 64 46 51,65 196,055 51 23168 172,563 56 40973 191,709 44 25093

45 12148 İREM TÜRELİ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 9 12,75 6 2 5,50 66 32 57,15 211,643 41 15154 173,973 46 38451 191,704 45 25097

46 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 19 9,25 5 4 4,00 64 44 52,15 184,130 59 30012 184,913 33 32221 189,074 46 26428

47 12340 ALİRIZA TİLKAT   21 10 18,50 12 3 11,25 17 8 15,00 21 4 20,00 71 25 64,75 251,795 24 5358 162,725 63 47105 187,663 47 27150

48 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 20 10,00 2 1 1,75 62 42 50,65 186,088 58 28846 178,908 38 35571 187,626 48 27166

49 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 13 10,75 6 8 4,00 1 1 0,75 66 43 54,40 200,315 47 20875 176,088 43 37140 187,004 49 27481

50 12350 YUDUM DAŞ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 11 11,25 59 32 50,15 189,720 56 26738 173,973 46 38451 186,546 50 27716

51 12391 İSMAİL AKDEDE 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 13 17 8,75 1 1 0,75 59 39 48,40 182,120 62 31229 176,173 42 37099 181,434 51 30404

52 12286 ENES AKYOL 12E 22 13 18,75 11 5 9,75 4 3 3,25 15 18 10,50 9 10 6,50 2 3 1,25 63 52 50,00 198,905 49 21609 168,803 61 43390 180,073 52 31161

53 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 21 8,75 18 15 14,25 77 57 61,90 226,163 31 10017 173,973 46 38451 178,539 53 32008

54 16007 BARBAROS 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 11 17 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 60 42 48,65 176,458 64 34326 182,238 37 33623 177,651 54 32530

55 12275 ÖMER GÜLEÇ 12A 21 17 16,75 10 8 8,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 15 14 11,50 15 12 12,00 3 3 2,25 65 62 49,50 208,710 43 16525 161,883 64 47555 176,880 55 32957

56 12254 HİLAL YILMAZ 12A 21 15 17,25 12 5 10,75 2 1 1,75 2 1 1,75 13 17 8,75 4 5 2,75 2 1 1,75 56 45 44,75 182,123 61 31227 169,928 60 42757 174,815 56 34072

57 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 20 9 17,75 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 12 10,00 8 4 7,00 3 3 2,25 53 31 45,25 192,360 53 25258 164,453 62 46023 173,550 57 34763

58 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 10 15 6,25 6 7 4,25 61 43 49,40 187,055 57 28257 173,973 46 38451 171,089 58 36084

59 0 FURKAN TOPDEMİR 12B 23 14 19,50 11 9 8,75 0 3 -0,75 15 19 10,25 25 14 21,50 74 59 59,25 238,725 28 7324 159,885 65 48646 169,768 59 36879

60 12310 ÖZNUR KURT 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 12 27 5,25 5 5 3,75 62 53 47,90 183,728 60 30276 173,973 46 38451 168,371 60 37631
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

61 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 10 26 3,50 55 47 42,40 166,123 66 40010 173,973 46 38451 162,094 61 41127

62 12390 EFE BAYRAK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 6 8 4,00 0 5 -1,25 51 34 41,65 168,065 65 38974 170,448 59 42410 160,626 62 41921

63 12294 ARDA GÜL 12 14 11 11,25 8 6 6,50 13 11 10,25 1 1 0,75 36 29 28,75 162,540 68 41837 150,323 70 53040 160,478 63 41988

64 12347 SILA AKAR 12 21 15 17,25 7 9 4,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 11 17 6,75 16 8 14,00 1 4 0,00 62 56 48,00 206,128 44 17785 159,768 66 48710 159,470 64 42506

65 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 18 15 14,25 10 5 8,75 0 4 -1,00 12 18 7,50 15 8 13,00 2 1 1,75 57 51 44,25 199,785 48 21137 158,263 67 49456 159,170 65 42670

66 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 23 14 19,50 0 6 -1,50 6 3 5,25 8 21 2,75 11 2 10,50 48 46 36,50 145,683 73 52258 182,865 36 33303 159,035 66 42768

67 12082 GÖKÇE OĞUL 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 8 23 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 45 41,90 165,678 67 40252 173,268 53 38950 157,849 67 43374

68 12264 KAAN MALÇOK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 8 4 7,00 3 7 1,25 56 32 47,15 176,715 63 34191 177,498 41 36359 154,496 68 45059

69 12356 FURKAN ZENGİN 12 14 10 11,50 9 5 7,75 13 20 8,00 22 14 18,50 58 49 45,75 214,350 36 14031 150,055 71 53135 153,150 69 45668

70 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 4 11 1,25 5 10 2,50 0 1 -0,25 16 18 11,50 1 1 0,75 26 41 15,75 149,598 72 50731 133,153 76 56920 147,118 70 49655

71 12039 ÖZNUR SALTIK 12 21 17 16,75 8 6 6,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 7 23 1,25 6 7 4,25 2 6 0,50 48 69 30,75 156,018 70 45435 158,173 68 49511 140,900 71 51952

72 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 12 11 9,25 0 5 -1,25 10 7 8,25 22 23 16,25 144,788 74 52715 136,218 75 56453 140,040 72 52382

73 12127 NAZ POYRAZ 12 17 10 14,50 2 4 1,00 10 20 5,00 29 34 20,50 143,280 76 53175 145,255 72 54586 138,500 73 52826

74 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 15 11 12,25 3 5 1,75 3 5 1,75 7 19 2,25 3 4 2,00 31 44 20,00 135,553 77 55014 151,318 69 52671 136,045 74 53550

75 12411 ZELAL USLU 12B 3 6 1,50 6 4 5,00 9 8 7,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 18 28 11,00 134,358 78 55283 132,630 77 57016 132,675 75 54356

76 0 NURHAYATÖLMEZ 12 11 16 7,00 7 11 4,25 10 27 3,25 11 16 7,00 39 70 21,50 155,245 71 45766 140,360 73 55709 128,395 76 55263

77 12403 BERFİN AKAR 12 9 22 3,50 0 3 -0,75 11 20 6,00 9 21 3,75 29 66 12,50 144,588 75 52778 129,995 78 57308 126,958 77 55520

78 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 14 24 8,00 5 13 1,75 2 6 0,50 9 30 1,50 14 17 9,75 44 90 21,50 159,358 69 43760 139,080 74 55966 121,410 78 56311
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

1 16004 NURGÜL ARGÜN 12 36 4 35,00 16 4 15,00 28 8 26,00 4 5 2,75 24 14 20,50 31 7 29,25 16 5 14,75 155 47 143,25 355,228 1 93 263,800 5 9809 300,703 6 370

2 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 31 9 28,75 17 3 16,25 13 5 11,75 0 3 -0,75 23 14 19,50 29 11 26,25 4 5 2,75 10 30 2,50 127 80 107,00 315,823 2 685 216,183 14 19689 242,110 15 6330

3 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 30 10 27,50 14 6 12,50 11 0 11,00 0 3 -0,75 30 7 28,25 22 9 19,75 4 0 4,00 111 35 102,25 315,520 3 694 198,960 24 25676 265,468 13 2493

4 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 27 11 24,25 14 5 12,75 1 0 1,00 23 14 19,50 31 6 29,50 96 36 87,00 305,190 4 1058 172,688 55 40857 211,853 32 15931

5 12393 ELİF TAŞTAN 12 37 3 36,25 16 3 15,25 19 3 18,25 16 2 15,50 31 5 29,75 26 7 24,25 145 23 139,25 300,455 5 1261 296,718 2 5687 347,020 1 43

6 12030 BERKAY ÜNAL 12 29 11 26,25 13 6 11,50 15 5 13,75 5 8 3,00 25 12 22,00 22 11 19,25 11 2 10,50 120 55 106,25 299,225 6 1313 222,698 12 17836 268,705 12 2153

7 12015 ARDA KUMOVA 12A 31 9 28,75 16 3 15,25 16 5 14,75 1 7 -0,75 23 14 19,50 20 3 19,25 9 6 7,50 1 0 1,00 117 47 105,25 295,183 7 1533 218,038 13 19141 253,780 14 4115

8 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12A 30 10 27,50 16 4 15,00 31 3 30,25 7 6 5,50 32 7 30,25 21 6 19,50 137 36 128,00 293,950 8 1597 275,305 3 8231 330,528 3 89

9 12200 DEHA AKYOL 12A 33 7 31,25 17 3 16,25 26 10 23,50 12 6 10,50 31 9 28,75 15 6 13,50 5 20 0,00 139 61 123,75 292,940 9 1651 264,018 4 9782 325,313 4 111

10 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 29 10 26,50 13 7 11,25 7 3 6,25 1 1 0,75 23 12 20,00 24 6 22,50 2 2 1,50 99 41 88,75 292,678 10 1664 185,170 32 32088 225,618 21 10878

11 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 32 6 30,50 14 5 12,75 3 5 1,75 26 10 23,50 19 7 17,25 3 3 2,25 97 36 88,00 287,503 11 1943 187,465 29 30879 239,018 17 7039

12 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 38 2 37,50 15 5 13,75 27 4 26,00 11 3 10,25 26 11 23,25 28 1 27,75 145 26 138,50 282,998 12 2257 309,210 1 4492 338,648 2 58

13 12181 SEDEN KUTLU 12A 23 15 19,25 14 5 12,75 8 2 7,50 2 4 1,00 20 13 16,75 24 6 22,50 91 45 79,75 278,773 13 2567 176,038 45 37174 205,743 37 18458

14 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 31 4 30,00 11 4 10,00 10 2 9,50 18 12 15,00 23 8 21,00 1 0 1,00 94 30 86,50 277,403 14 2674 189,460 26 29871 214,165 29 15016

15 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 37 3 36,25 16 4 15,00 22 5 20,75 2 3 1,25 29 9 26,75 5 4 4,00 111 28 104,00 276,848 15 2711 227,083 11 16681 287,845 7 796

16 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 30 9 27,75 18 1 17,75 20 5 18,75 11 3 10,25 28 11 25,25 11 4 10,00 118 33 109,75 274,410 16 2923 246,243 7 12631 302,643 5 338

17 12226 YAKUP AYKAÇ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 21 15 17,25 23 12 20,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 89 50 75,65 270,323 17 3271 172,493 57 41020 205,004 38 18772

18 12348 ALEYNA YAVUZ 12 33 5 31,75 13 5 11,75 3 4 2,00 1 4 0,00 18 14 14,50 21 7 19,25 8 2 7,50 1 0 1,00 98 41 87,75 266,703 18 3632 202,148 21 24423 220,730 25 12597

19 12005 ECE SUDE ASLAN 12 36 4 35,00 16 4 15,00 24 5 22,75 7 2 6,50 23 11 20,25 10 3 9,25 116 29 108,75 264,633 19 3862 249,155 6 12128 286,988 8 824

20 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 21 19 16,25 20 5 18,75 3 12 0,00 89 57 73,90 264,290 20 3893 173,973 46 38451 202,941 39 19657

21 12036 NAZLI ERKELET 12A 31 8 29,00 15 3 14,25 19 2 18,50 5 7 3,25 26 10 23,50 10 1 9,75 106 31 98,25 257,848 21 4588 233,130 10 15243 281,373 9 1137

22 12307 DİLA YÜKSEL 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 25 11 22,25 12 4 11,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 92 44 80,15 257,433 22 4639 195,483 25 27076 236,439 18 7684

23 12111 NAZ DURAN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 14 14,50 20 11 17,25 4 3 3,25 87 49 73,90 252,828 23 5235 183,138 35 33121 205,776 36 18444

24 12340 ALİRIZA TİLKAT   21 10 18,50 12 3 11,25 17 8 15,00 21 4 20,00 71 25 64,75 251,795 24 5358 162,725 63 47105 187,663 47 27150

25 12406 UĞUR KARAKAYA 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 17 15 13,25 21 14 17,50 0 1 -0,25 83 51 69,40 250,730 25 5494 173,268 53 38950 192,659 42 24625

26 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 31 7 29,25 12 5 10,75 21 7 19,25 5 3 4,25 24 9 21,75 14 6 12,50 107 37 97,75 250,648 26 5514 238,353 9 14135 275,983 11 1516

27 185 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 11 15,25 17 7 15,25 7 11 4,25 87 50 73,65 249,703 27 5634 186,213 31 31517 213,824 30 15157

28 0 FURKAN TOPDEMİR 12B 23 14 19,50 11 9 8,75 0 3 -0,75 15 19 10,25 25 14 21,50 74 59 59,25 238,725 28 7324 159,885 65 48646 169,768 59 36879

29 12262 ASLI NAZ ABALI 12 27 13 23,75 17 3 16,25 12 4 11,00 6 7 4,25 23 14 19,50 18 5 16,75 103 46 91,50 234,338 29 8169 241,148 8 13579 277,165 10 1413

30 12384 ELİF A *LIN 12 28 9 25,75 14 4 13,00 12 1 11,75 1 0 1,00 23 14 19,50 6 4 5,00 84 32 76,00 229,793 30 9114 203,113 20 24067 239,135 16 7020
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

31 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 21 8,75 18 15 14,25 77 57 61,90 226,163 31 10017 173,973 46 38451 178,539 53 32008

32 1225 MERTCAN EVCİMEN 12 26 13 22,75 16 4 15,00 18 2 17,50 5 4 4,00 19 18 14,50 3 8 1,00 87 49 74,75 223,643 32 10709 201,653 22 24594 221,625 24 12281

33 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 26 13 22,75 15 4 14,00 15 5 13,75 9 3 8,25 19 18 14,50 6 11 3,25 90 54 76,50 223,345 33 10794 207,633 15 22432 228,965 19 9792

34 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 24 10 21,50 4 10 1,50 73 41 61,90 221,828 34 11269 178,288 40 35923 224,666 22 11208

35 0 RÜMEYSA KAYA 12 24 14 20,50 12 2 11,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 17 13 13,75 10 3 9,25 2 1 1,75 67 39 57,25 218,248 35 12526 170,955 58 42107 191,903 43 24996

36 12356 FURKAN ZENGİN 12 14 10 11,50 9 5 7,75 13 20 8,00 22 14 18,50 58 49 45,75 214,350 36 14031 150,055 71 53135 153,150 69 45668

37 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 30 9 27,75 12 7 10,25 6 1 5,75 21 15 17,25 4 4 3,00 73 36 64,00 213,253 37 14478 188,083 28 30593 219,233 26 13149

38 12329 ENES AKBULUT 12A 25 13 21,75 10 9 7,75 17 8 15,00 5 3 4,25 19 17 14,75 8 5 6,75 84 55 70,25 212,225 38 14923 205,243 19 23296 228,580 20 9912

39 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 22 14 18,50 2 5 0,75 69 40 58,15 212,210 39 14929 176,088 43 37140 211,891 31 15919

40 12144 BEGÜM AKPINAR 12 33 7 31,25 13 6 11,50 11 2 10,50 3 6 1,50 17 18 12,50 5 2 4,50 82 41 71,75 211,805 40 15081 205,808 18 23095 221,895 23 12176

41 12148 İREM TÜRELİ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 9 12,75 6 2 5,50 66 32 57,15 211,643 41 15154 173,973 46 38451 191,704 45 25097

42 710 YAĞMUR YÖNEYER 12 29 9 26,75 11 5 9,75 4 5 2,75 1 0 1,00 20 10 17,50 5 2 4,50 70 31 62,25 210,330 42 15786 187,363 30 30940 214,840 28 14764

43 12275 ÖMER GÜLEÇ 12A 21 17 16,75 10 8 8,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 15 14 11,50 15 12 12,00 3 3 2,25 65 62 49,50 208,710 43 16525 161,883 64 47555 176,880 55 32957

44 12347 SILA AKAR 12 21 15 17,25 7 9 4,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 11 17 6,75 16 8 14,00 1 4 0,00 62 56 48,00 206,128 44 17785 159,768 66 48710 159,470 64 42506

45 12153 BARAN DENİZ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 20 18 15,50 7 6 5,50 72 45 59,90 203,208 45 19229 188,803 27 30226 210,216 33 16545

46 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 24 16 20,00 14 5 12,75 11 5 9,75 1 3 0,25 18 19 13,25 9 7 7,25 77 55 63,25 200,675 46 20693 198,965 23 25674 215,953 27 14360

47 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 13 10,75 6 8 4,00 1 1 0,75 66 43 54,40 200,315 47 20875 176,088 43 37140 187,004 49 27481

48 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 18 15 14,25 10 5 8,75 0 4 -1,00 12 18 7,50 15 8 13,00 2 1 1,75 57 51 44,25 199,785 48 21137 158,263 67 49456 159,170 65 42670

49 12286 ENES AKYOL 12E 22 13 18,75 11 5 9,75 4 3 3,25 15 18 10,50 9 10 6,50 2 3 1,25 63 52 50,00 198,905 49 21609 168,803 61 43390 180,073 52 31161

50 11118 YAĞMUR TEKELİ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 16 9 13,75 2 1 1,75 63 31 54,40 197,513 50 22336 178,908 38 35571 199,459 40 21202

51 21135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 18 19 13,25 1 6 -0,50 64 46 51,65 196,055 51 23168 172,563 56 40973 191,709 44 25093

52 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 17 10 14,50 11 3 10,25 21 10 18,50 14 15 10,25 11 5 9,75 74 43 63,25 192,555 52 25140 206,225 16 22953 208,900 34 17117

53 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 20 9 17,75 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 12 10,00 8 4 7,00 3 3 2,25 53 31 45,25 192,360 53 25258 164,453 62 46023 173,550 57 34763

54 12376 LARA ÜTÜK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 16 16 12,00 5 6 3,50 66 43 54,40 192,130 54 25398 183,673 34 32827 197,361 41 22222

55 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 15 11,25 13 4 12,00 73 40 62,15 190,243 55 26441 206,113 17 22994 206,501 35 18152

56 12350 YUDUM DAŞ 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 11 11,25 59 32 50,15 189,720 56 26738 173,973 46 38451 186,546 50 27716

57 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 10 15 6,25 6 7 4,25 61 43 49,40 187,055 57 28257 173,973 46 38451 171,089 58 36084

58 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 15 20 10,00 2 1 1,75 62 42 50,65 186,088 58 28846 178,908 38 35571 187,626 48 27166

59 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 14 19 9,25 5 4 4,00 64 44 52,15 184,130 59 30012 184,913 33 32221 189,074 46 26428

60 12310 ÖZNUR KURT 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 12 27 5,25 5 5 3,75 62 53 47,90 183,728 60 30276 173,973 46 38451 168,371 60 37631

                                                2 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

61 12254 HİLAL YILMAZ 12A 21 15 17,25 12 5 10,75 2 1 1,75 2 1 1,75 13 17 8,75 4 5 2,75 2 1 1,75 56 45 44,75 182,123 61 31227 169,928 60 42757 174,815 56 34072

62 12391 İSMAİL AKDEDE 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 13 17 8,75 1 1 0,75 59 39 48,40 182,120 62 31229 176,173 42 37099 181,434 51 30404

63 12264 KAAN MALÇOK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 8 4 7,00 3 7 1,25 56 32 47,15 176,715 63 34191 177,498 41 36359 154,496 68 45059

64 16007 BARBAROS 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 11 17 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 60 42 48,65 176,458 64 34326 182,238 37 33623 177,651 54 32530

65 12390 EFE BAYRAK 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 6 8 4,00 0 5 -1,25 51 34 41,65 168,065 65 38974 170,448 59 42410 160,626 62 41921

66 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 10 26 3,50 55 47 42,40 166,123 66 40010 173,973 46 38451 162,094 61 41127

67 12082 GÖKÇE OĞUL 12 24 11 20,91 11 5 9,21 8 3 7,34 2 2 1,44 8 23 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 45 41,90 165,678 67 40252 173,268 53 38950 157,849 67 43374

68 12294 ARDA GÜL 12 14 11 11,25 8 6 6,50 13 11 10,25 1 1 0,75 36 29 28,75 162,540 68 41837 150,323 70 53040 160,478 63 41988

69 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 14 24 8,00 5 13 1,75 2 6 0,50 9 30 1,50 14 17 9,75 44 90 21,50 159,358 69 43760 139,080 74 55966 121,410 78 56311

70 12039 ÖZNUR SALTIK 12 21 17 16,75 8 6 6,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 7 23 1,25 6 7 4,25 2 6 0,50 48 69 30,75 156,018 70 45435 158,173 68 49511 140,900 71 51952

71 0 NURHAYATÖLMEZ 12 11 16 7,00 7 11 4,25 10 27 3,25 11 16 7,00 39 70 21,50 155,245 71 45766 140,360 73 55709 128,395 76 55263

72 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 4 11 1,25 5 10 2,50 0 1 -0,25 16 18 11,50 1 1 0,75 26 41 15,75 149,598 72 50731 133,153 76 56920 147,118 70 49655

73 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 23 14 19,50 0 6 -1,50 6 3 5,25 8 21 2,75 11 2 10,50 48 46 36,50 145,683 73 52258 182,865 36 33303 159,035 66 42768

74 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 12 11 9,25 0 5 -1,25 10 7 8,25 22 23 16,25 144,788 74 52715 136,218 75 56453 140,040 72 52382

75 12403 BERFİN AKAR 12 9 22 3,50 0 3 -0,75 11 20 6,00 9 21 3,75 29 66 12,50 144,588 75 52778 129,995 78 57308 126,958 77 55520

76 12127 NAZ POYRAZ 12 17 10 14,50 2 4 1,00 10 20 5,00 29 34 20,50 143,280 76 53175 145,255 72 54586 138,500 73 52826

77 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 15 11 12,25 3 5 1,75 3 5 1,75 7 19 2,25 3 4 2,00 31 44 20,00 135,553 77 55014 151,318 69 52671 136,045 74 53550

78 12411 ZELAL USLU 12B 3 6 1,50 6 4 5,00 9 8 7,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 18 28 11,00 134,358 78 55283 132,630 77 57016 132,675 75 54356
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 24,3 10,8 21,49 11,2 5,1 9,72 8,9 3,1 8,16 2,3 2,1 1,75 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 77,0 43,9 65,77 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR
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100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  12 12A 12B 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12A 12B 12E

                                                4 / 4



OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

1 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 26 11 23,25 28 1 27,75 54 12 51,00 282,998 6 12 2257 309,210 1 1 4492 338,648 2 2 58

2 12393 ELİF TAŞTAN 12 31 5 29,75 26 7 24,25 57 12 54,00 300,455 3 5 1261 296,718 2 2 5687 347,020 1 1 43

3 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12A 32 7 30,25 21 6 19,50 53 13 49,75 293,950 3 8 1597 275,305 1 3 8231 330,528 1 3 89

4 12200 DEHA AKYOL 12A 31 9 28,75 15 6 13,50 5 20 0,00 51 35 42,25 292,940 4 9 1651 264,018 2 4 9782 325,313 2 4 111

5 16004 NURGÜL ARGÜN 12 24 14 20,50 31 7 29,25 16 5 14,75 71 26 64,50 355,228 1 1 93 263,800 3 5 9809 300,703 4 6 370

6 12005 ECE SUDE ASLAN 12 23 11 20,25 10 3 9,25 33 14 29,50 264,633 11 19 3862 249,155 4 6 12128 286,988 6 8 824

7 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 28 11 25,25 11 4 10,00 39 15 35,25 274,410 8 16 2923 246,243 5 7 12631 302,643 3 5 338

8 12262 ASLI NAZ ABALI 12 23 14 19,50 18 5 16,75 41 19 36,25 234,338 16 29 8169 241,148 6 8 13579 277,165 7 10 1413

9 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 24 9 21,75 14 6 12,50 38 15 34,25 250,648 15 26 5514 238,353 7 9 14135 275,983 8 11 1516

10 12036 NAZLI ERKELET 12A 26 10 23,50 10 1 9,75 36 11 33,25 257,848 9 21 4588 233,130 3 10 15243 281,373 3 9 1137

11 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 29 9 26,75 5 4 4,00 34 13 30,75 276,848 7 15 2711 227,083 8 11 16681 287,845 5 7 796

12 12030 BERKAY ÜNAL 12 25 12 22,00 22 11 19,25 11 2 10,50 58 25 51,75 299,225 4 6 1313 222,698 9 12 17836 268,705 9 12 2153

13 12015 ARDA KUMOVA 12A 23 14 19,50 20 3 19,25 9 6 7,50 1 0 1,00 53 23 47,25 295,183 2 7 1533 218,038 4 13 19141 253,780 5 14 4115

14 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 23 14 19,50 29 11 26,25 4 5 2,75 10 30 2,50 66 60 51,00 315,823 1 2 685 216,183 1 14 19689 242,110 1 15 6330

15 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 19 18 14,50 6 11 3,25 25 29 17,75 223,345 10 33 10794 207,633 5 15 22432 228,965 7 19 9792

16 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 14 15 10,25 11 5 9,75 25 20 20,00 192,555 30 52 25140 206,225 10 16 22953 208,900 20 34 17117

17 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 15 15 11,25 13 4 12,00 28 19 23,25 190,243 16 55 26441 206,113 6 17 22994 206,501 11 35 18152

18 12144 BEGÜM AKPINAR 12 17 18 12,50 5 2 4,50 22 20 17,00 211,805 22 40 15081 205,808 11 18 23095 221,895 13 23 12176

19 12329 ENES AKBULUT 12A 19 17 14,75 8 5 6,75 27 22 21,50 212,225 12 38 14923 205,243 7 19 23296 228,580 8 20 9912

20 12384 ELİF A *LIN 12 23 14 19,50 6 4 5,00 29 18 24,50 229,793 17 30 9114 203,113 12 20 24067 239,135 10 16 7020

21 12348 ALEYNA YAVUZ 12 18 14 14,50 21 7 19,25 8 2 7,50 1 0 1,00 48 23 42,25 266,703 10 18 3632 202,148 13 21 24423 220,730 15 25 12597

22 1225 MERTCAN EVCİMEN 12 19 18 14,50 3 8 1,00 22 26 15,50 223,643 19 32 10709 201,653 14 22 24594 221,625 14 24 12281

23 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 18 19 13,25 9 7 7,25 27 26 20,50 200,675 27 46 20693 198,965 15 23 25674 215,953 16 27 14360

24 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 30 7 28,25 22 9 19,75 4 0 4,00 56 16 52,00 315,520 1 3 694 198,960 8 24 25676 265,468 4 13 2493

25 12307 DİLA YÜKSEL 12 25 11 22,25 12 4 11,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 47 23 41,25 257,433 12 22 4639 195,483 16 25 27076 236,439 11 18 7684

26 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 18 12 15,00 23 8 21,00 1 0 1,00 42 20 37,00 277,403 7 14 2674 189,460 9 26 29871 214,165 10 29 15016

27 12153 BARAN DENİZ 12 20 18 15,50 7 6 5,50 27 24 21,00 203,208 26 45 19229 188,803 17 27 30226 210,216 19 33 16545

28 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 21 15 17,25 4 4 3,00 25 19 20,25 213,253 2 37 14478 188,083 2 28 30593 219,233 2 26 13149

29 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 26 10 23,50 19 7 17,25 3 3 2,25 48 20 43,00 287,503 5 11 1943 187,465 10 29 30879 239,018 6 17 7039

30 710 YAĞMUR YÖNEYER 12 20 10 17,50 5 2 4,50 25 12 22,00 210,330 24 42 15786 187,363 18 30 30940 214,840 17 28 14764
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

31 185 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 18 11 15,25 17 7 15,25 7 11 4,25 42 29 34,75 249,703 1 27 5634 186,213 1 31 31517 213,824 1 30 15157

32 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 23 12 20,00 24 6 22,50 2 2 1,50 49 20 44,00 292,678 5 10 1664 185,170 19 32 32088 225,618 12 21 10878

33 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 14 19 9,25 5 4 4,00 19 23 13,25 184,130 17 59 30012 184,913 11 33 32221 189,074 15 46 26428

34 12376 LARA ÜTÜK 12 16 16 12,00 5 6 3,50 21 22 15,50 192,130 32 54 25398 183,673 20 34 32827 197,361 24 41 22222

35 12111 NAZ DURAN 12 18 14 14,50 20 11 17,25 4 3 3,25 42 28 35,00 252,828 13 23 5235 183,138 21 35 33121 205,776 21 36 18444

36 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 8 21 2,75 11 2 10,50 19 23 13,25 145,683 47 73 52258 182,865 22 36 33303 159,035 41 66 42768

37 16007 BARBAROS 12 11 17 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 15 21 9,75 176,458 39 64 34326 182,238 23 37 33623 177,651 32 54 32530

38 11118 YAĞMUR TEKELİ 12 16 9 13,75 2 1 1,75 18 10 15,50 197,513 29 50 22336 178,908 24 38 35571 199,459 23 40 21202

39 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 15 20 10,00 2 1 1,75 17 21 11,75 186,088 35 58 28846 178,908 24 38 35571 187,626 28 48 27166

40 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 24 10 21,50 4 10 1,50 28 20 23,00 221,828 11 34 11269 178,288 12 40 35923 224,666 9 22 11208

41 12264 KAAN MALÇOK 12 8 4 7,00 3 7 1,25 11 11 8,25 176,715 38 63 34191 177,498 26 41 36359 154,496 43 68 45059

42 12391 İSMAİL AKDEDE 12 13 17 8,75 1 1 0,75 14 18 9,50 182,120 37 62 31229 176,173 27 42 37099 181,434 30 51 30404

43 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 22 14 18,50 2 5 0,75 24 19 19,25 212,210 3 39 14929 176,088 2 43 37140 211,891 2 31 15919

44 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 14 13 10,75 6 8 4,00 1 1 0,75 21 22 15,50 200,315 14 47 20875 176,088 13 43 37140 187,004 16 49 27481

45 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 21 19 16,25 20 5 18,75 3 12 0,00 44 36 35,00 264,290 8 20 3893 173,973 15 46 38451 202,941 13 39 19657

46 12406 UĞUR KARAKAYA 12 17 15 13,25 21 14 17,50 0 1 -0,25 38 30 30,50 250,730 14 25 5494 173,268 34 53 38950 192,659 25 42 24625

47 12082 GÖKÇE OĞUL 12 8 23 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 24 3,00 165,678 42 67 40252 173,268 34 53 38950 157,849 42 67 43374

48 21135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 18 19 13,25 1 6 -0,50 19 25 12,75 196,055 15 51 23168 172,563 16 56 40973 191,709 14 44 25093

49 12226 YAKUP AYKAÇ 12 21 15 17,25 23 12 20,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 29 36,75 270,323 9 17 3271 172,493 37 57 41020 205,004 22 38 18772

50 0 RÜMEYSA KAYA 12 17 13 13,75 10 3 9,25 2 1 1,75 29 17 24,75 218,248 20 35 12526 170,955 38 58 42107 191,903 26 43 24996

51 12390 EFE BAYRAK 12 6 8 4,00 0 5 -1,25 6 13 2,75 168,065 40 65 38974 170,448 39 59 42410 160,626 37 62 41921

52 12254 HİLAL YILMAZ 12A 13 17 8,75 4 5 2,75 2 1 1,75 19 23 13,25 182,123 18 61 31227 169,928 17 60 42757 174,815 18 56 34072

53 12286 ENES AKYOL 12E 15 18 10,50 9 10 6,50 2 3 1,25 26 31 18,25 198,905 3 49 21609 168,803 3 61 43390 180,073 3 52 31161

54 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 13 12 10,00 8 4 7,00 3 3 2,25 24 19 19,25 192,360 31 53 25258 164,453 40 62 46023 173,550 33 57 34763

55 12275 ÖMER GÜLEÇ 12A 15 14 11,50 15 12 12,00 3 3 2,25 33 29 25,75 208,710 13 43 16525 161,883 18 64 47555 176,880 17 55 32957

56 12347 SILA AKAR 12 11 17 6,75 16 8 14,00 1 4 0,00 28 29 20,75 206,128 25 44 17785 159,768 41 66 48710 159,470 39 64 42506

57 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 12 18 7,50 15 8 13,00 2 1 1,75 29 27 22,25 199,785 28 48 21137 158,263 42 67 49456 159,170 40 65 42670

58 12039 ÖZNUR SALTIK 12 7 23 1,25 6 7 4,25 2 6 0,50 15 36 6,00 156,018 44 70 45435 158,173 43 68 49511 140,900 46 71 51952

59 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 7 19 2,25 3 4 2,00 10 23 4,25 135,553 51 77 55014 151,318 44 69 52671 136,045 49 74 53550

60 12294 ARDA GÜL 12 13 11 10,25 1 1 0,75 14 12 11,00 162,540 43 68 41837 150,323 45 70 53040 160,478 38 63 41988
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

61 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 16 18 11,50 1 1 0,75 17 19 12,25 149,598 46 72 50731 133,153 50 76 56920 147,118 45 70 49655

62 12411 ZELAL USLU 12B 9 8 7,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 9 18 4,50 134,358 5 78 55283 132,630 5 77 57016 132,675 4 75 54356
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

1 12393 ELİF TAŞTAN 12 31 5 29,75 26 7 24,25 57 12 54,00 300,455 3 5 1261 296,718 2 2 5687 347,020 1 1 43

2 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 26 11 23,25 28 1 27,75 54 12 51,00 282,998 6 12 2257 309,210 1 1 4492 338,648 2 2 58

3 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12A 32 7 30,25 21 6 19,50 53 13 49,75 293,950 3 8 1597 275,305 1 3 8231 330,528 1 3 89

4 12200 DEHA AKYOL 12A 31 9 28,75 15 6 13,50 5 20 0,00 51 35 42,25 292,940 4 9 1651 264,018 2 4 9782 325,313 2 4 111

5 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 28 11 25,25 11 4 10,00 39 15 35,25 274,410 8 16 2923 246,243 5 7 12631 302,643 3 5 338

6 16004 NURGÜL ARGÜN 12 24 14 20,50 31 7 29,25 16 5 14,75 71 26 64,50 355,228 1 1 93 263,800 3 5 9809 300,703 4 6 370

7 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 29 9 26,75 5 4 4,00 34 13 30,75 276,848 7 15 2711 227,083 8 11 16681 287,845 5 7 796

8 12005 ECE SUDE ASLAN 12 23 11 20,25 10 3 9,25 33 14 29,50 264,633 11 19 3862 249,155 4 6 12128 286,988 6 8 824

9 12036 NAZLI ERKELET 12A 26 10 23,50 10 1 9,75 36 11 33,25 257,848 9 21 4588 233,130 3 10 15243 281,373 3 9 1137

10 12262 ASLI NAZ ABALI 12 23 14 19,50 18 5 16,75 41 19 36,25 234,338 16 29 8169 241,148 6 8 13579 277,165 7 10 1413

11 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 24 9 21,75 14 6 12,50 38 15 34,25 250,648 15 26 5514 238,353 7 9 14135 275,983 8 11 1516

12 12030 BERKAY ÜNAL 12 25 12 22,00 22 11 19,25 11 2 10,50 58 25 51,75 299,225 4 6 1313 222,698 9 12 17836 268,705 9 12 2153

13 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 30 7 28,25 22 9 19,75 4 0 4,00 56 16 52,00 315,520 1 3 694 198,960 8 24 25676 265,468 4 13 2493

14 12015 ARDA KUMOVA 12A 23 14 19,50 20 3 19,25 9 6 7,50 1 0 1,00 53 23 47,25 295,183 2 7 1533 218,038 4 13 19141 253,780 5 14 4115

15 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 23 14 19,50 29 11 26,25 4 5 2,75 10 30 2,50 66 60 51,00 315,823 1 2 685 216,183 1 14 19689 242,110 1 15 6330

16 12384 ELİF A *LIN 12 23 14 19,50 6 4 5,00 29 18 24,50 229,793 17 30 9114 203,113 12 20 24067 239,135 10 16 7020

17 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 26 10 23,50 19 7 17,25 3 3 2,25 48 20 43,00 287,503 5 11 1943 187,465 10 29 30879 239,018 6 17 7039

18 12307 DİLA YÜKSEL 12 25 11 22,25 12 4 11,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 47 23 41,25 257,433 12 22 4639 195,483 16 25 27076 236,439 11 18 7684

19 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 19 18 14,50 6 11 3,25 25 29 17,75 223,345 10 33 10794 207,633 5 15 22432 228,965 7 19 9792

20 12329 ENES AKBULUT 12A 19 17 14,75 8 5 6,75 27 22 21,50 212,225 12 38 14923 205,243 7 19 23296 228,580 8 20 9912

21 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 23 12 20,00 24 6 22,50 2 2 1,50 49 20 44,00 292,678 5 10 1664 185,170 19 32 32088 225,618 12 21 10878

22 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 24 10 21,50 4 10 1,50 28 20 23,00 221,828 11 34 11269 178,288 12 40 35923 224,666 9 22 11208

23 12144 BEGÜM AKPINAR 12 17 18 12,50 5 2 4,50 22 20 17,00 211,805 22 40 15081 205,808 11 18 23095 221,895 13 23 12176

24 1225 MERTCAN EVCİMEN 12 19 18 14,50 3 8 1,00 22 26 15,50 223,643 19 32 10709 201,653 14 22 24594 221,625 14 24 12281

25 12348 ALEYNA YAVUZ 12 18 14 14,50 21 7 19,25 8 2 7,50 1 0 1,00 48 23 42,25 266,703 10 18 3632 202,148 13 21 24423 220,730 15 25 12597

26 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 21 15 17,25 4 4 3,00 25 19 20,25 213,253 2 37 14478 188,083 2 28 30593 219,233 2 26 13149

27 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 18 19 13,25 9 7 7,25 27 26 20,50 200,675 27 46 20693 198,965 15 23 25674 215,953 16 27 14360

28 710 YAĞMUR YÖNEYER 12 20 10 17,50 5 2 4,50 25 12 22,00 210,330 24 42 15786 187,363 18 30 30940 214,840 17 28 14764

29 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 18 12 15,00 23 8 21,00 1 0 1,00 42 20 37,00 277,403 7 14 2674 189,460 9 26 29871 214,165 10 29 15016

30 185 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 18 11 15,25 17 7 15,25 7 11 4,25 42 29 34,75 249,703 1 27 5634 186,213 1 31 31517 213,824 1 30 15157
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

31 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 22 14 18,50 2 5 0,75 24 19 19,25 212,210 3 39 14929 176,088 2 43 37140 211,891 2 31 15919

32 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 23 14 19,50 31 6 29,50 54 20 49,00 305,190 2 4 1058 172,688 36 55 40857 211,853 18 32 15931

33 12153 BARAN DENİZ 12 20 18 15,50 7 6 5,50 27 24 21,00 203,208 26 45 19229 188,803 17 27 30226 210,216 19 33 16545

34 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 14 15 10,25 11 5 9,75 25 20 20,00 192,555 30 52 25140 206,225 10 16 22953 208,900 20 34 17117

35 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 15 15 11,25 13 4 12,00 28 19 23,25 190,243 16 55 26441 206,113 6 17 22994 206,501 11 35 18152

36 12111 NAZ DURAN 12 18 14 14,50 20 11 17,25 4 3 3,25 42 28 35,00 252,828 13 23 5235 183,138 21 35 33121 205,776 21 36 18444

37 12181 SEDEN KUTLU 12A 20 13 16,75 24 6 22,50 44 19 39,25 278,773 6 13 2567 176,038 14 45 37174 205,743 12 37 18458

38 12226 YAKUP AYKAÇ 12 21 15 17,25 23 12 20,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 29 36,75 270,323 9 17 3271 172,493 37 57 41020 205,004 22 38 18772

39 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 21 19 16,25 20 5 18,75 3 12 0,00 44 36 35,00 264,290 8 20 3893 173,973 15 46 38451 202,941 13 39 19657

40 11118 YAĞMUR TEKELİ 12 16 9 13,75 2 1 1,75 18 10 15,50 197,513 29 50 22336 178,908 24 38 35571 199,459 23 40 21202

41 12376 LARA ÜTÜK 12 16 16 12,00 5 6 3,50 21 22 15,50 192,130 32 54 25398 183,673 20 34 32827 197,361 24 41 22222

42 12406 UĞUR KARAKAYA 12 17 15 13,25 21 14 17,50 0 1 -0,25 38 30 30,50 250,730 14 25 5494 173,268 34 53 38950 192,659 25 42 24625

43 0 RÜMEYSA KAYA 12 17 13 13,75 10 3 9,25 2 1 1,75 29 17 24,75 218,248 20 35 12526 170,955 38 58 42107 191,903 26 43 24996

44 21135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 18 19 13,25 1 6 -0,50 19 25 12,75 196,055 15 51 23168 172,563 16 56 40973 191,709 14 44 25093

45 12148 İREM TÜRELİ 12 15 9 12,75 6 2 5,50 21 11 18,25 211,643 23 41 15154 173,973 28 46 38451 191,704 27 45 25097

46 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 14 19 9,25 5 4 4,00 19 23 13,25 184,130 17 59 30012 184,913 11 33 32221 189,074 15 46 26428

47 12340 ALİRIZA TİLKAT   17 8 15,00 21 4 20,00 38 12 35,00 251,795 1 24 5358 162,725 1 63 47105 187,663 1 47 27150

48 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 15 20 10,00 2 1 1,75 17 21 11,75 186,088 35 58 28846 178,908 24 38 35571 187,626 28 48 27166

49 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 14 13 10,75 6 8 4,00 1 1 0,75 21 22 15,50 200,315 14 47 20875 176,088 13 43 37140 187,004 16 49 27481

50 12350 YUDUM DAŞ 12 14 11 11,25 14 11 11,25 189,720 33 56 26738 173,973 28 46 38451 186,546 29 50 27716

51 12391 İSMAİL AKDEDE 12 13 17 8,75 1 1 0,75 14 18 9,50 182,120 37 62 31229 176,173 27 42 37099 181,434 30 51 30404

52 12286 ENES AKYOL 12E 15 18 10,50 9 10 6,50 2 3 1,25 26 31 18,25 198,905 3 49 21609 168,803 3 61 43390 180,073 3 52 31161

53 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 14 21 8,75 18 15 14,25 32 36 23,00 226,163 18 31 10017 173,973 28 46 38451 178,539 31 53 32008

54 16007 BARBAROS 12 11 17 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 15 21 9,75 176,458 39 64 34326 182,238 23 37 33623 177,651 32 54 32530

55 12275 ÖMER GÜLEÇ 12A 15 14 11,50 15 12 12,00 3 3 2,25 33 29 25,75 208,710 13 43 16525 161,883 18 64 47555 176,880 17 55 32957

56 12254 HİLAL YILMAZ 12A 13 17 8,75 4 5 2,75 2 1 1,75 19 23 13,25 182,123 18 61 31227 169,928 17 60 42757 174,815 18 56 34072

57 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 13 12 10,00 8 4 7,00 3 3 2,25 24 19 19,25 192,360 31 53 25258 164,453 40 62 46023 173,550 33 57 34763

58 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12 10 15 6,25 6 7 4,25 16 22 10,50 187,055 34 57 28257 173,973 28 46 38451 171,089 34 58 36084

59 0 FURKAN TOPDEMİR 12B 15 19 10,25 25 14 21,50 40 33 31,75 238,725 2 28 7324 159,885 3 65 48646 169,768 3 59 36879

60 12310 ÖZNUR KURT 12 12 27 5,25 5 5 3,75 17 32 9,00 183,728 36 60 30276 173,973 28 46 38451 168,371 35 60 37631
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

61 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 10 26 3,50 10 26 3,50 166,123 41 66 40010 173,973 28 46 38451 162,094 36 61 41127

62 12390 EFE BAYRAK 12 6 8 4,00 0 5 -1,25 6 13 2,75 168,065 40 65 38974 170,448 39 59 42410 160,626 37 62 41921

63 12294 ARDA GÜL 12 13 11 10,25 1 1 0,75 14 12 11,00 162,540 43 68 41837 150,323 45 70 53040 160,478 38 63 41988

64 12347 SILA AKAR 12 11 17 6,75 16 8 14,00 1 4 0,00 28 29 20,75 206,128 25 44 17785 159,768 41 66 48710 159,470 39 64 42506

65 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 12 18 7,50 15 8 13,00 2 1 1,75 29 27 22,25 199,785 28 48 21137 158,263 42 67 49456 159,170 40 65 42670

66 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 8 21 2,75 11 2 10,50 19 23 13,25 145,683 47 73 52258 182,865 22 36 33303 159,035 41 66 42768

67 12082 GÖKÇE OĞUL 12 8 23 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 24 3,00 165,678 42 67 40252 173,268 34 53 38950 157,849 42 67 43374

68 12264 KAAN MALÇOK 12 8 4 7,00 3 7 1,25 11 11 8,25 176,715 38 63 34191 177,498 26 41 36359 154,496 43 68 45059

69 12356 FURKAN ZENGİN 12 13 20 8,00 22 14 18,50 35 34 26,50 214,350 21 36 14031 150,055 46 71 53135 153,150 44 69 45668

70 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 16 18 11,50 1 1 0,75 17 19 12,25 149,598 46 72 50731 133,153 50 76 56920 147,118 45 70 49655

71 12039 ÖZNUR SALTIK 12 7 23 1,25 6 7 4,25 2 6 0,50 15 36 6,00 156,018 44 70 45435 158,173 43 68 49511 140,900 46 71 51952

72 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 10 7 8,25 10 7 8,25 144,788 48 74 52715 136,218 49 75 56453 140,040 47 72 52382

73 12127 NAZ POYRAZ 12 10 20 5,00 10 20 5,00 143,280 50 76 53175 145,255 47 72 54586 138,500 48 73 52826

74 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 7 19 2,25 3 4 2,00 10 23 4,25 135,553 51 77 55014 151,318 44 69 52671 136,045 49 74 53550

75 12411 ZELAL USLU 12B 9 8 7,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 9 18 4,50 134,358 5 78 55283 132,630 5 77 57016 132,675 4 75 54356

76 0 NURHAYATÖLMEZ 12 10 27 3,25 11 16 7,00 21 43 10,25 155,245 45 71 45766 140,360 48 73 55709 128,395 50 76 55263

77 12403 BERFİN AKAR 12 11 20 6,00 9 21 3,75 20 41 9,75 144,588 49 75 52778 129,995 51 78 57308 126,958 51 77 55520

78 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 9 30 1,50 14 17 9,75 23 47 11,25 159,358 4 69 43760 139,080 4 74 55966 121,410 5 78 56311
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

1 16004 NURGÜL ARGÜN 12 24 14 20,50 31 7 29,25 16 5 14,75 71 26 64,50 355,228 1 1 93 263,800 3 5 9809 300,703 4 6 370

2 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 23 14 19,50 29 11 26,25 4 5 2,75 10 30 2,50 66 60 51,00 315,823 1 2 685 216,183 1 14 19689 242,110 1 15 6330

3 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12A 30 7 28,25 22 9 19,75 4 0 4,00 56 16 52,00 315,520 1 3 694 198,960 8 24 25676 265,468 4 13 2493

4 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 23 14 19,50 31 6 29,50 54 20 49,00 305,190 2 4 1058 172,688 36 55 40857 211,853 18 32 15931

5 12393 ELİF TAŞTAN 12 31 5 29,75 26 7 24,25 57 12 54,00 300,455 3 5 1261 296,718 2 2 5687 347,020 1 1 43

6 12030 BERKAY ÜNAL 12 25 12 22,00 22 11 19,25 11 2 10,50 58 25 51,75 299,225 4 6 1313 222,698 9 12 17836 268,705 9 12 2153

7 12015 ARDA KUMOVA 12A 23 14 19,50 20 3 19,25 9 6 7,50 1 0 1,00 53 23 47,25 295,183 2 7 1533 218,038 4 13 19141 253,780 5 14 4115

8 12085 BİLAL ÇİFTÇİ 12A 32 7 30,25 21 6 19,50 53 13 49,75 293,950 3 8 1597 275,305 1 3 8231 330,528 1 3 89

9 12200 DEHA AKYOL 12A 31 9 28,75 15 6 13,50 5 20 0,00 51 35 42,25 292,940 4 9 1651 264,018 2 4 9782 325,313 2 4 111

10 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 23 12 20,00 24 6 22,50 2 2 1,50 49 20 44,00 292,678 5 10 1664 185,170 19 32 32088 225,618 12 21 10878

11 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 26 10 23,50 19 7 17,25 3 3 2,25 48 20 43,00 287,503 5 11 1943 187,465 10 29 30879 239,018 6 17 7039

12 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 26 11 23,25 28 1 27,75 54 12 51,00 282,998 6 12 2257 309,210 1 1 4492 338,648 2 2 58

13 12181 SEDEN KUTLU 12A 20 13 16,75 24 6 22,50 44 19 39,25 278,773 6 13 2567 176,038 14 45 37174 205,743 12 37 18458

14 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 18 12 15,00 23 8 21,00 1 0 1,00 42 20 37,00 277,403 7 14 2674 189,460 9 26 29871 214,165 10 29 15016

15 12052 FATMA SELENAY VURAL 12 29 9 26,75 5 4 4,00 34 13 30,75 276,848 7 15 2711 227,083 8 11 16681 287,845 5 7 796

16 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 28 11 25,25 11 4 10,00 39 15 35,25 274,410 8 16 2923 246,243 5 7 12631 302,643 3 5 338

17 12226 YAKUP AYKAÇ 12 21 15 17,25 23 12 20,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 29 36,75 270,323 9 17 3271 172,493 37 57 41020 205,004 22 38 18772

18 12348 ALEYNA YAVUZ 12 18 14 14,50 21 7 19,25 8 2 7,50 1 0 1,00 48 23 42,25 266,703 10 18 3632 202,148 13 21 24423 220,730 15 25 12597

19 12005 ECE SUDE ASLAN 12 23 11 20,25 10 3 9,25 33 14 29,50 264,633 11 19 3862 249,155 4 6 12128 286,988 6 8 824

20 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 21 19 16,25 20 5 18,75 3 12 0,00 44 36 35,00 264,290 8 20 3893 173,973 15 46 38451 202,941 13 39 19657

21 12036 NAZLI ERKELET 12A 26 10 23,50 10 1 9,75 36 11 33,25 257,848 9 21 4588 233,130 3 10 15243 281,373 3 9 1137

22 12307 DİLA YÜKSEL 12 25 11 22,25 12 4 11,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 47 23 41,25 257,433 12 22 4639 195,483 16 25 27076 236,439 11 18 7684

23 12111 NAZ DURAN 12 18 14 14,50 20 11 17,25 4 3 3,25 42 28 35,00 252,828 13 23 5235 183,138 21 35 33121 205,776 21 36 18444

24 12340 ALİRIZA TİLKAT   17 8 15,00 21 4 20,00 38 12 35,00 251,795 1 24 5358 162,725 1 63 47105 187,663 1 47 27150

25 12406 UĞUR KARAKAYA 12 17 15 13,25 21 14 17,50 0 1 -0,25 38 30 30,50 250,730 14 25 5494 173,268 34 53 38950 192,659 25 42 24625

26 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 24 9 21,75 14 6 12,50 38 15 34,25 250,648 15 26 5514 238,353 7 9 14135 275,983 8 11 1516

27 185 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 18 11 15,25 17 7 15,25 7 11 4,25 42 29 34,75 249,703 1 27 5634 186,213 1 31 31517 213,824 1 30 15157

28 0 FURKAN TOPDEMİR 12B 15 19 10,25 25 14 21,50 40 33 31,75 238,725 2 28 7324 159,885 3 65 48646 169,768 3 59 36879

29 12262 ASLI NAZ ABALI 12 23 14 19,50 18 5 16,75 41 19 36,25 234,338 16 29 8169 241,148 6 8 13579 277,165 7 10 1413

30 12384 ELİF A *LIN 12 23 14 19,50 6 4 5,00 29 18 24,50 229,793 17 30 9114 203,113 12 20 24067 239,135 10 16 7020
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

31 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 14 21 8,75 18 15 14,25 32 36 23,00 226,163 18 31 10017 173,973 28 46 38451 178,539 31 53 32008

32 1225 MERTCAN EVCİMEN 12 19 18 14,50 3 8 1,00 22 26 15,50 223,643 19 32 10709 201,653 14 22 24594 221,625 14 24 12281

33 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 19 18 14,50 6 11 3,25 25 29 17,75 223,345 10 33 10794 207,633 5 15 22432 228,965 7 19 9792

34 12166 BEYZA ÇİÇEK 12A 24 10 21,50 4 10 1,50 28 20 23,00 221,828 11 34 11269 178,288 12 40 35923 224,666 9 22 11208

35 0 RÜMEYSA KAYA 12 17 13 13,75 10 3 9,25 2 1 1,75 29 17 24,75 218,248 20 35 12526 170,955 38 58 42107 191,903 26 43 24996

36 12356 FURKAN ZENGİN 12 13 20 8,00 22 14 18,50 35 34 26,50 214,350 21 36 14031 150,055 46 71 53135 153,150 44 69 45668

37 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 21 15 17,25 4 4 3,00 25 19 20,25 213,253 2 37 14478 188,083 2 28 30593 219,233 2 26 13149

38 12329 ENES AKBULUT 12A 19 17 14,75 8 5 6,75 27 22 21,50 212,225 12 38 14923 205,243 7 19 23296 228,580 8 20 9912

39 12336 KAAN ŞENGÜL 12B 22 14 18,50 2 5 0,75 24 19 19,25 212,210 3 39 14929 176,088 2 43 37140 211,891 2 31 15919

40 12144 BEGÜM AKPINAR 12 17 18 12,50 5 2 4,50 22 20 17,00 211,805 22 40 15081 205,808 11 18 23095 221,895 13 23 12176

41 12148 İREM TÜRELİ 12 15 9 12,75 6 2 5,50 21 11 18,25 211,643 23 41 15154 173,973 28 46 38451 191,704 27 45 25097

42 710 YAĞMUR YÖNEYER 12 20 10 17,50 5 2 4,50 25 12 22,00 210,330 24 42 15786 187,363 18 30 30940 214,840 17 28 14764

43 12275 ÖMER GÜLEÇ 12A 15 14 11,50 15 12 12,00 3 3 2,25 33 29 25,75 208,710 13 43 16525 161,883 18 64 47555 176,880 17 55 32957

44 12347 SILA AKAR 12 11 17 6,75 16 8 14,00 1 4 0,00 28 29 20,75 206,128 25 44 17785 159,768 41 66 48710 159,470 39 64 42506

45 12153 BARAN DENİZ 12 20 18 15,50 7 6 5,50 27 24 21,00 203,208 26 45 19229 188,803 17 27 30226 210,216 19 33 16545

46 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 18 19 13,25 9 7 7,25 27 26 20,50 200,675 27 46 20693 198,965 15 23 25674 215,953 16 27 14360

47 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 14 13 10,75 6 8 4,00 1 1 0,75 21 22 15,50 200,315 14 47 20875 176,088 13 43 37140 187,004 16 49 27481

48 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 12 18 7,50 15 8 13,00 2 1 1,75 29 27 22,25 199,785 28 48 21137 158,263 42 67 49456 159,170 40 65 42670

49 12286 ENES AKYOL 12E 15 18 10,50 9 10 6,50 2 3 1,25 26 31 18,25 198,905 3 49 21609 168,803 3 61 43390 180,073 3 52 31161

50 11118 YAĞMUR TEKELİ 12 16 9 13,75 2 1 1,75 18 10 15,50 197,513 29 50 22336 178,908 24 38 35571 199,459 23 40 21202

51 21135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 18 19 13,25 1 6 -0,50 19 25 12,75 196,055 15 51 23168 172,563 16 56 40973 191,709 14 44 25093

52 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 14 15 10,25 11 5 9,75 25 20 20,00 192,555 30 52 25140 206,225 10 16 22953 208,900 20 34 17117

53 12232 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 13 12 10,00 8 4 7,00 3 3 2,25 24 19 19,25 192,360 31 53 25258 164,453 40 62 46023 173,550 33 57 34763

54 12376 LARA ÜTÜK 12 16 16 12,00 5 6 3,50 21 22 15,50 192,130 32 54 25398 183,673 20 34 32827 197,361 24 41 22222

55 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 15 15 11,25 13 4 12,00 28 19 23,25 190,243 16 55 26441 206,113 6 17 22994 206,501 11 35 18152

56 12350 YUDUM DAŞ 12 14 11 11,25 14 11 11,25 189,720 33 56 26738 173,973 28 46 38451 186,546 29 50 27716

57 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12 10 15 6,25 6 7 4,25 16 22 10,50 187,055 34 57 28257 173,973 28 46 38451 171,089 34 58 36084

58 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 15 20 10,00 2 1 1,75 17 21 11,75 186,088 35 58 28846 178,908 24 38 35571 187,626 28 48 27166

59 12255 BİRCE YILDIRIM 12A 14 19 9,25 5 4 4,00 19 23 13,25 184,130 17 59 30012 184,913 11 33 32221 189,074 15 46 26428

60 12310 ÖZNUR KURT 12 12 27 5,25 5 5 3,75 17 32 9,00 183,728 36 60 30276 173,973 28 46 38451 168,371 35 60 37631
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

61 12254 HİLAL YILMAZ 12A 13 17 8,75 4 5 2,75 2 1 1,75 19 23 13,25 182,123 18 61 31227 169,928 17 60 42757 174,815 18 56 34072

62 12391 İSMAİL AKDEDE 12 13 17 8,75 1 1 0,75 14 18 9,50 182,120 37 62 31229 176,173 27 42 37099 181,434 30 51 30404

63 12264 KAAN MALÇOK 12 8 4 7,00 3 7 1,25 11 11 8,25 176,715 38 63 34191 177,498 26 41 36359 154,496 43 68 45059

64 16007 BARBAROS 12 11 17 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 15 21 9,75 176,458 39 64 34326 182,238 23 37 33623 177,651 32 54 32530

65 12390 EFE BAYRAK 12 6 8 4,00 0 5 -1,25 6 13 2,75 168,065 40 65 38974 170,448 39 59 42410 160,626 37 62 41921

66 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 10 26 3,50 10 26 3,50 166,123 41 66 40010 173,973 28 46 38451 162,094 36 61 41127

67 12082 GÖKÇE OĞUL 12 8 23 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 24 3,00 165,678 42 67 40252 173,268 34 53 38950 157,849 42 67 43374

68 12294 ARDA GÜL 12 13 11 10,25 1 1 0,75 14 12 11,00 162,540 43 68 41837 150,323 45 70 53040 160,478 38 63 41988

69 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 9 30 1,50 14 17 9,75 23 47 11,25 159,358 4 69 43760 139,080 4 74 55966 121,410 5 78 56311

70 12039 ÖZNUR SALTIK 12 7 23 1,25 6 7 4,25 2 6 0,50 15 36 6,00 156,018 44 70 45435 158,173 43 68 49511 140,900 46 71 51952

71 0 NURHAYATÖLMEZ 12 10 27 3,25 11 16 7,00 21 43 10,25 155,245 45 71 45766 140,360 48 73 55709 128,395 50 76 55263

72 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 16 18 11,50 1 1 0,75 17 19 12,25 149,598 46 72 50731 133,153 50 76 56920 147,118 45 70 49655

73 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 8 21 2,75 11 2 10,50 19 23 13,25 145,683 47 73 52258 182,865 22 36 33303 159,035 41 66 42768

74 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 10 7 8,25 10 7 8,25 144,788 48 74 52715 136,218 49 75 56453 140,040 47 72 52382

75 12403 BERFİN AKAR 12 11 20 6,00 9 21 3,75 20 41 9,75 144,588 49 75 52778 129,995 51 78 57308 126,958 51 77 55520

76 12127 NAZ POYRAZ 12 10 20 5,00 10 20 5,00 143,280 50 76 53175 145,255 47 72 54586 138,500 48 73 52826

77 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 7 19 2,25 3 4 2,00 10 23 4,25 135,553 51 77 55014 151,318 44 69 52671 136,045 49 74 53550

78 12411 ZELAL USLU 12B 9 8 7,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 9 18 4,50 134,358 5 78 55283 132,630 5 77 57016 132,675 4 75 54356
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 78 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 17,4 14,7 13,68 7,9 4,2 6,83 4,9 3,1 4,08 0,2 0,7 0,06 30,3 22,7 24,65 221,030 188,150 206,550

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALİRIZA TİLKAT 12340   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
251,795 187,710 1 24 66 198 5358

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
162,725 204,830 1 63 767 2042 47105

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
187,663 184,850 1 47 467 1003 27150

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 1 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,25 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 1 4,75 26 4,75 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,25 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,75 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 8 15,00 38 15,00 13,68 5,02

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 6,25 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 8,00 2,07 1,19

Felsefe 6 2 0 2,00 33 2,00 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 2,00 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,75 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 4 20,00 50 20,00 6,83 4,11

Toplam: 280 71 25 64,75 23 64,75 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ceAD aEC   B E d       DACAAbcCeAACE Ea 

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAde ABbABA C BACDA A D C  C B   C  Cd       

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 0 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA YAVUZ 12348 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,703 187,710 10 18 44 126 3632

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
202,148 204,830 13 21 490 953 24423

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
220,730 184,850 15 25 227 459 12597

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 3 4 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 7 19,25 48 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 8 2 7,50 19 4,26 4,08 5,97

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,68

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,02 0,00 2,30

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,02 0,06 5,56

Toplam: 280 98 41 87,75 31 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dbeeDEEEcdBA E be  C c BAccACeCCAACce  C

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EebCCA BCAddCBDCABcCDAbD bCC D     C          

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik eDBC        C    C B            A B    a

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE



Fen Bilimleri                                       B 

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EGE YÖZDEMİR 12097 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,998 187,710 6 12 28 79 2257

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
309,210 204,830 1 1 97 163 4492

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
338,648 184,850 2 2 3 3 58

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 20 0 20,00 67 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 28 1 27,75 69 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 145 26 138,50 49 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cbeBDEEbDCBAeEbbb  CEDCBAcAACBCb ACEaBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD C  E D DDC BACCCBCCD EB  D CA BBBBDEd

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜL 12294 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,540 187,710 43 68 694 1753 41837

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
150,323 204,830 45 70 810 2277 53040

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
160,478 184,850 38 63 718 1722 41988

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 2 5 0,75 4 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 11 10,25 26 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 1 1 0,75 2 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 36 29 28,75 10 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 Acd D d   a   eb b C D  AAcACBd  AecB EC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik Ac                                      

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF ERDEM AKIN 12364 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,123 187,710 41 66 656 1644 40010

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,973 204,830 28 46 707 1719 38451

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
162,094 184,850 36 61 707 1681 41127

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 11 1,25 7 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 26 3,50 9 12,45 13,68 5,02

Toplam: 280 54 47 42,40 15 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ebbeD ac dBd Ebecb CdbaBeAddaeCedACcBcbd

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ ABALI 12262 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,338 187,710 16 29 106 296 8169

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
241,148 204,830 6 8 275 494 13579

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
277,165 184,850 7 10 37 60 1413

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 18 5 16,75 42 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 103 46 91,50 33 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 eceeDEaEeCBAeEebc  C DaBAAAACeCdAACcBBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik ADBC D  DCDbCD ACaCBe D    DDbC       d 

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DENİZ 12153 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,208 187,710 26 45 258 691 19229

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
188,803 204,830 17 27 608 1288 30226

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
210,216 184,850 19 33 284 588 16545

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 18 15,50 39 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 7 6 5,50 14 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 71 45 59,90 21 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ebeeDEaccCc dEebeEDCcD BAAdACBCCbACcBcEe

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik bDBa       aa  dCe B         C  A B     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS 16007 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,458 187,710 39 64 497 1289 34326

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
182,238 204,830 23 37 662 1479 33623

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
177,651 184,850 32 54 563 1256 32530

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 1 2 0,50 8 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 2 7 0,25 1 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 17 6,75 17 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 3 2 2,50 6 4,26 4,08 5,97

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,00 0,03 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,68

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,02 0,00 2,30

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,02 0,06 5,56

Toplam: 280 59 42 48,65 17 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ceA    C  dcc b   cb B cACAccBdCbACEedec

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik                            DdD  aA      

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri  de  B                                  

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM AKPINAR 12144 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,805 187,710 22 40 199 538 15081

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
205,808 204,830 11 18 453 867 23095

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
221,895 184,850 13 23 222 445 12176

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 18 12,50 31 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 5 2 4,50 11 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 82 41 71,75 26 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cbCeDEEc Cd dcbA E acDeBAcAACcdddACEaa C

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD C D      a  e C                      

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AKAR 12403 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,588 187,710 49 75 793 2211 52778

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
129,995 204,830 51 78 850 2474 57308

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
126,958 184,850 51 77 826 2370 55520

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 3 -0,75 -4

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 3 10 0,50 3 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 20 6,00 15 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 0 8 -2,00 -18 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 21 3,75 9 5,84 6,83 4,11

Toplam: 280 29 66 12,50 4 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 beAD EEda ac  edeb b BcDACAAca ece Eed c

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 dab a bc baeaCbcAeD  dAD aAc aedAcCE b        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ÜNAL 12030 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
299,225 187,710 4 6 17 43 1313

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
222,698 204,830 9 12 349 639 17836

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
268,705 184,850 9 12 54 89 2153

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 8 3,00 15

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 22,00 55 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 11 19,25 48 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 11 2 10,50 26 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 120 55 106,25 38 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AbeeDEacDCBAedbbdE CED BAAAACBCd ACcBBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EeACbAAebABA BDCABcCDAced CC D BA bCb  b      

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik ADBC D     D  BACC Be       e           

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ERDOĞAN 12032 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,648 187,710 15 26 69 204 5514

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
238,353 204,830 7 9 282 509 14135

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
275,983 184,850 8 11 40 64 1516

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 14 6 12,50 31 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 107 37 97,75 35 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 Ab BDEEc CBA cb  d aEDaBAAcACBC AAdEBBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD C    aCDb DBeCa Bee      DC A  BB    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12183 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,785 187,710 28 48 287 757 21137

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
158,263 204,830 42 67 785 2131 49456

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
159,170 184,850 40 65 732 1759 42670

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 18 7,50 19 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 8 13,00 33 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 57 51 44,25 16 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bedD aECcedaAae  C b B  dCAbeed  AC eEaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAED  B A deCeBda A bAD C   c BA    b        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik AD          b                           

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA YÜKSEL 12307 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,433 187,710 12 22 55 166 4639

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
195,483 204,830 16 25 544 1115 27076

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
236,439 184,850 11 18 155 281 7684

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 4 11,00 28 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 10 7 8,25 21 4,26 4,08 5,97

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,00 0,03 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,68

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,02 0,00 2,30

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,02 0,06 5,56

Toplam: 280 91 44 80,15 29 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AbeeDEabcCBABEeA   CED BAAAACBCCcACEaccC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED CCAAB ABba  CABc e                         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik ADeC   bb  baDBeCb  C          AA B     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE



Fen Bilimleri c                                       

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SUDE ASLAN 12005 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
264,633 187,710 11 19 48 137 3862

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
249,155 204,830 4 6 248 435 12128

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
286,988 184,850 6 8 25 35 824

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 19 5 17,75 59

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 10 3 9,25 23 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 116 29 108,75 39 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 EeADcaECcceBAEdb CdE BEDACAAABCe Ad CE  

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik ADCb    D   DDC  B Ce d               B 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BAYRAK 12390 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,065 187,710 40 65 632 1566 38974

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
170,448 204,830 39 59 730 1828 42410

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
160,626 184,850 37 62 716 1717 41921

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 1 4 0,00 0 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 8 4,00 10 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 50 34 41,65 15 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ccdeD a   d      b C b  AA AC           

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik bbcdb                                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KARAKULLUKÇU 12422 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,683 187,710 47 73 787 2170 52258

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
182,865 204,830 22 36 654 1455 33303

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
159,035 184,850 41 66 733 1763 42768

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 6 -1,50 -8

Matematik-1 30 6 3 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 3 0,25 4 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 21 2,75 7 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 11 2 10,50 26 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 48 46 36,50 13 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cc  eEbcDbcedcebc DC   B bAdCBde   cac e

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD C D    D  DB  e  e           A  B  EE

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF A *LIN 12384 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,793 187,710 17 30 114 321 9114

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
203,113 204,830 12 20 485 938 24067

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
239,135 184,850 10 16 142 257 7020

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 11 1 10,75 36

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 6 4 5,00 13 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 84 32 76,00 27 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dbCeDEaceCBAB Cbd  CEDCBAAcACcCbAAdEacEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik Ac   D    Da  BeC   e              B    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ ÇİÇEK 12279 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,598 187,710 46 72 768 2100 50731

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
133,153 204,830 50 76 844 2457 56920

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
147,118 184,850 45 70 776 2062 49655

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 11 1,25 3

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 1 2,75 46 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 18 11,50 29 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 1 1 0,75 2 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 26 41 15,75 6 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1  CcD EECcD B  edaCeEaBdDACAccedab bEeEec

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik                   eC                    

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 1 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAŞTAN 12393 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
300,455 187,710 3 5 16 41 1261

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
296,718 204,830 2 2 125 216 5687

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
347,020 184,850 1 1 2 2 43

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 11 3 10,25 34

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 26 7 24,25 61 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 145 23 139,25 50 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AEeeDEEaDCBABECAAEDC DCBAbAAC CCAA Ea EC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD CCDEbaCDDC BACCCee b  B DeCeAABBBB EE

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 0 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKGÜN 12382 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
305,190 187,710 2 4 15 37 1058

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
172,688 204,830 36 55 721 1762 40857

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
211,853 184,850 18 32 272 560 15931

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 31 6 29,50 74 5,84 6,83 4,11

Toplam: 280 96 36 87,00 31 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cCADeEECccBBAEeA CAaCB bACAAAdCb AdcCcac

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAEDbABCABdDCCBcCDABAcDECAECDeBA CE C b      

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SELENAY VURAL 12052 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
276,848 187,710 7 15 35 96 2711

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
227,083 204,830 8 11 330 602 16681

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
287,845 184,850 5 7 24 34 796

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 5 4 4,00 10 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 111 28 104,00 37 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AECBDEEcDCBABEdbdE CbDCBAAAACeCb AeEaBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD b  E b De    C   e                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ZENGİN 12356 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,350 187,710 21 36 185 504 14031

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
150,055 204,830 46 71 811 2281 53135

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
153,150 184,850 44 69 752 1886 45668

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 20 8,00 20 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 14 18,50 46 5,84 6,83 4,11

Toplam: 280 58 49 45,75 16 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ECeacb CcbBdA ebDdcb   DACAcc dbAA Eacec

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAED bBbAed CbeceD aAADcCAbCDdBAACEeCc       

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE OĞUL 12082 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,678 187,710 42 67 660 1657 40252

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,268 204,830 34 53 715 1746 38950

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
157,849 184,850 42 67 738 1790 43374

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 3 9 0,75 4 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 23 2,25 6 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 53 45 41,90 15 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bb DabECc dc  e  aba BacACAdAadd c decad

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2            A                                  

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik               d                         

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇALIŞKAN 12001 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
274,410 187,710 8 16 39 105 2923

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
246,243 204,830 5 7 256 454 12631

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
302,643 184,850 3 5 11 13 338

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 11 4 10,00 25 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 118 33 109,75 39 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ECcDeEECcDBBAddbaCda BaDACAAABCeAACECEBB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik ADC     D   DDb B ACeD B    d   c       

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 1 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12246 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,088 187,710 35 58 415 1040 28846

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
178,908 204,830 24 38 678 1566 35571

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
187,626 184,850 28 48 468 1004 27166

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 20 10,00 25 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 61 42 50,65 18 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cedDBEECcceBe eA  bab acACAAccd cACdCcaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik A                 Aa                    

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TÜRELİ 12148 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,643 187,710 23 41 200 539 15154

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,973 204,830 28 46 707 1719 38451

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
191,704 184,850 27 45 430 915 25097

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 6 0 6,00 55 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 2 5,50 14 5,84 6,83 4,11

Toplam: 280 65 32 57,15 20 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 A ecDEa   B   eAe  C D  AAAAC d  A caBEe

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 E  CCAAB   d      c                           

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL AKDEDE 12391 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,120 187,710 37 62 453 1142 31229

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
176,173 204,830 27 42 695 1636 37099

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
181,434 184,850 30 51 531 1146 30404

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 17 8,75 22 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 1 1 0,75 2 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 58 39 48,40 17 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ecCeDEEca d cdb  E  c  BdcAdCedC ACE Bde

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik A                                   d   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN MALÇOK 12264 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,715 187,710 38 63 493 1279 34191

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
177,498 204,830 26 41 689 1607 36359

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
154,496 184,850 43 68 748 1861 45059

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 4 7,00 18 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 3 7 1,25 3 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 55 32 47,15 17 62,98 65,77 65,43

Sosyal-2 CCAEe    Add C  A  Aa                         

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik bDCaebbaDc                              

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
LARA ÜTÜK 12376 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,130 187,710 32 54 349 915 25398

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
183,673 204,830 20 34 646 1432 32827

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
197,361 184,850 24 41 381 808 22222

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 16 12,00 30 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 5 6 3,50 9 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 65 43 54,40 19 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AcbeDEEcDeB edb e  C b BAAAACcd cdeEa EC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik  a C      D     CC  e    a  c  d     aE 

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12278 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
292,678 187,710 5 10 22 51 1664

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
185,170 204,830 19 32 639 1401 32088

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
225,618 184,850 12 21 206 404 10878

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 6 22,50 56 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 2 2 1,50 4 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 99 41 88,75 32 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cbeeDEEceCdeeEe eb CED BAAAAC CCAACEB EC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED CbA BaAdACeDCAB CD eD ECC D BAAbCC         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik Ac        D         b                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET FATİH ŞAHİN 12112 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,555 187,710 30 52 347 908 25140

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
206,225 204,830 10 16 447 859 22953

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
208,900 184,850 20 34 292 606 17117

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 15 9 12,75 43

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 15 10,25 26 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 11 5 9,75 24 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 74 43 63,25 23 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 becDcEEba ec Ee  a E   DAaA A dCAA ceEBa

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik ADC   a D     C  BACe  a   c   bB    DB 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS DANACIOĞLU 12260 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,553 187,710 51 77 815 2308 55014

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
151,318 204,830 44 69 808 2261 52671

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
136,045 184,850 49 74 807 2256 53550

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9

Matematik-1 30 3 5 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 19 2,25 6 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 3 4 2,00 5 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 31 44 20,00 7 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dbC D Ebe B   ee   C ba Ac da db Aecacde

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik eD Cd    C       d  e                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN EVCİMEN 1225 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,643 187,710 19 32 135 383 10709

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
201,653 204,830 14 22 492 960 24594

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
221,625 184,850 14 24 223 449 12281

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 15 2 14,50 48

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 18 14,50 36 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 3 8 1,00 3 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 87 49 74,75 27 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cCeDeaECcDdBAaeA Cc  BbDACAcABdbbdCECcac

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik AeCa  bb     ee     e  d       A        

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 1 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 12026 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,163 187,710 18 31 128 358 10017

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,973 204,830 28 46 707 1719 38451

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
178,539 184,850 31 53 555 1211 32008

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 6 9 3,75 21 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 21 8,75 22 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 15 14,25 36 5,84 6,83 4,11

Toplam: 280 76 57 61,90 22 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cCADeaECccdB  eADaebaBd dCAccadbeA E dBa

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CbAEe dBaABdDdeecCDA AAD deE DeBebC  Cc       

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DURAN 12111 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
252,828 187,710 13 23 63 194 5235

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
183,138 204,830 21 35 652 1450 33121

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
205,776 184,850 21 36 328 670 18444

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 11 17,25 43 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 4 3 3,25 8 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 86 49 73,90 26 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AbeeDEE aCBAdEe  b CaD BA cAC abeA EBaEd

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2  e dCA BbAdA BDC  cCDdcDcECCADeBA DC da       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik A  C  Ee  Da   d                        

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ POYRAZ 12127 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,280 187,710 50 76 796 2222 53175

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
145,255 204,830 47 72 819 2348 54586

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
138,500 184,850 48 73 804 2225 52826

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 20 5,00 13 12,45 13,68 5,02

Toplam: 280 29 34 20,50 7 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cEbeDEac Cc B bbAbDb D BdbcAa d  eeca  e

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL ARGÜN 16004 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
355,228 187,710 1 1 2 3 93

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
263,800 204,830 3 5 193 345 9809

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
300,703 184,850 4 6 13 15 370

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 23 7 21,25 71

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 31 7 29,25 73 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 16 5 14,75 37 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 155 47 143,25 51 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AEeeDEaccCBAeEebcdDCEDbBAcAACBCb A EaBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EebCCAABCAdAbBDCABcCDAADEECCADB A DCdEBb      

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik ADBC D bbCDD  BACC Be       D b   BB   d

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAYATÖLMEZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,245 187,710 45 71 744 1959 45766

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
140,360 204,830 48 73 832 2415 55709

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
128,395 184,850 50 76 825 2355 55263

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 16 7,00 18

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 12 2,00 11 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 27 3,25 8 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 16 7,00 18 5,84 6,83 4,11

Toplam: 280 39 70 21,50 8 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dce cEEcadeAeEbAebeb DeaAc AaBdeeeCaeede

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ba dCcbe Aa aBbdAdACDdAD b db  d A  C         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR KURT 12310 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,728 187,710 36 60 438 1101 30276

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,973 204,830 28 46 707 1719 38451

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
168,371 184,850 35 60 654 1506 37631

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 27 5,25 13 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 5,84 6,83 4,11

Toplam: 280 61 53 47,90 17 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cecDcaECccddeEbbeaebadbbACAAA CbdAedecaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CbAae Ad ABd                                  

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 12039 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,018 187,710 44 70 741 1942 45435

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
158,173 204,830 43 68 786 2132 49511

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
140,900 184,850 46 71 796 2170 51952

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 4 6 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 2 9 -0,25 -1 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 23 1,25 3 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 7 4,25 11 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 2 6 0,50 1 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 48 69 30,75 11 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dadeD dceCa   bb d b b BbAcAecd  AeceacC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 Ec C A e ABba  b  cCc                         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik e  C    b  e  dA                    de  

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,248 187,710 20 35 165 453 12526

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
170,955 204,830 38 58 728 1810 42107

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
191,903 184,850 26 43 426 911 24996

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 5 3,75 21 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 3 9,25 23 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 67 39 57,25 20 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bbADcaECceec E    b  B DACA ABdCAcCcCcB 

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAE   a A ADC  cCeA                          

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik  D           a    A                     

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AKAR 12347 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,128 187,710 25 44 233 638 17785

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
159,768 204,830 41 66 778 2098 48710

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
159,470 184,850 39 64 729 1750 42506

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 17 6,75 17 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 8 14,00 35 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 1 4 0,00 0 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 62 56 48,00 17 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 Abe DEab aB d e e   Eb BAceAC edAAeca  e

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2  c CCAbB  BAbB    caDdAD  eC D  A bC E A      

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik ec a      D                         d   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN YAVAŞ 12160 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,675 187,710 27 46 279 737 20693

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
198,965 204,830 15 23 516 1035 25674

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
215,953 184,850 16 27 253 510 14360

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 10 5 8,75 29

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 19 13,25 33 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 9 7 7,25 18 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 77 55 63,25 23 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dcCBDEEEeaBAaEbceE CdcaBAcAAa dbAAbEaa a

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD C  Eb  Dba aACb Be          d  B     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KARAKAYA 12406 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,730 187,710 14 25 68 203 5494

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,268 204,830 34 53 715 1746 38950

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
192,659 184,850 25 42 421 894 24625

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 3 8 1,00 6 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 14 17,50 44 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 82 51 69,40 25 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ceADcaEecccc E b  eb   DACAAABdC ACECEac

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CbAE  ABbAddeCaBcCDeBdAeECA CacaAACE Ca       

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞEKAR 12386 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,055 187,710 34 57 404 1021 28257

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,973 204,830 28 46 707 1719 38451

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
171,089 184,850 34 58 626 1439 36084

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 7 2,25 13 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 15 6,25 16 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 7 4,25 11 5,84 6,83 4,11

Toplam: 280 60 43 49,40 18 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ccecDEEEcC  cbb cE  cc  AccAC d  A c    

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2    CCAdd    a     e D ee     c BA             

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TEKELİ 11118 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,513 187,710 29 50 310 804 22336

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
178,908 204,830 24 38 678 1566 35571

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
199,459 184,850 23 40 366 770 21202

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 62 31 54,40 19 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AbeeDEEE Cd a      adD BA cACB   ACEe E 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik A  a       D                            

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YÖNEYER 710 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,330 187,710 24 42 206 561 15786

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
187,363 204,830 18 30 623 1332 30940

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
214,840 184,850 17 28 260 525 14764

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 4 5 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 12,45 13,68 5,02

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 5 2 4,50 11 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 70 31 62,25 22 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cCdDaEECEc B E   Ce  BEDACAcce CAA bCEa 

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik AD          D d   e              A    B 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP AYKAÇ 12226 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
270,323 187,710 9 17 41 112 3271

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
172,493 204,830 37 57 724 1771 41020

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
205,004 184,850 22 38 334 682 18772

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 12 20,00 50 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,26 4,08 5,97

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,58

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,00 0,03 1,68

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,02 0,00 2,30

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,02 0,06 5,56

Toplam: 280 88 50 75,65 27 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cbeeDEabcCBAa eAbb CED BAAAdCadCAACE BcC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED CCAAB AddCBDCAacaDdAecECC a BAcaCCE b      

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik                  d                      

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE



Fen Bilimleri                b                        

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YUDUM DAŞ 12350 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,720 187,710 33 56 372 966 26738

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,973 204,830 28 46 707 1719 38451

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
186,546 184,850 29 50 476 1024 27716

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 11,25 28 12,45 13,68 5,02

Toplam: 280 58 32 50,15 18 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ECADcdEC a B EeA C    ccdCAAc da    eE  

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12261 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,788 187,710 48 74 791 2206 52715

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
136,218 204,830 49 75 839 2439 56453

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
140,040 184,850 47 72 799 2201 52382

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5

TYT Sosyal 20 0 5 -1,25 -6

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 2 0,50 8 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 8,25 21 12,45 13,68 5,02

Toplam: 280 22 23 16,25 6 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cb   EcCa        C   B DACAc       cCc B

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 12232 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,360 187,710 31 53 348 912 25258

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
164,453 204,830 40 62 754 1983 46023

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
173,550 184,850 33 57 609 1375 34763

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 51 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,74 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 4,36 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,63 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,72 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 12 10,00 25 12,45 13,68 5,02

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,17 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,62 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,87 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,50 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 4 7,00 18 5,84 6,83 4,11

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 3,48 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 0,70 1,24

Matematik 40 3 3 2,25 6 4,26 4,08 5,97

Toplam: 280 53 31 45,25 16 62,98 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bebD E ea  B  e    bCBEbACAAc d  A EeEe 

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CC  c  BC  c Cd d DA A                        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik Ae  B       Db        a                 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KUMOVA 12015 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
295,183 187,710 2 7 19 47 1533

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
218,038 204,830 4 13 374 699 19141

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
253,780 184,850 5 14 93 158 4115

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4

Türkçe 6 2 3 1,25 21 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 3 19,25 48 7,62 6,83 4,11

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 9 6 7,50 19 4,96 4,08 5,97

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,06 0,03 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,06 0,03 1,68

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,06 0,00 2,30

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,06 0,06 5,56

Toplam: 280 117 47 105,25 38 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 b dDBaECcacBAceb CAEeBEDbCAAc CCAACEecBB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAED ABCAdADCaB CDABA        e A    C        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik ADae    D CDD    BbCe  e   c        B   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE



Fen Bilimleri                                       A 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL UZUN 12031 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
264,290 187,710 8 20 49 139 3893

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
173,973 204,830 15 46 707 1719 38451

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
202,941 184,850 13 39 347 716 19657

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 19 16,25 41 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 4 0 4,00 67 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 5 18,75 47 7,62 6,83 4,11

Matematik-2 30 3 12 0,00 0 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 3 12 0,00 0 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 88 57 73,90 26 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dbdeDEEccCBAdEebbaDCcDaBAAAACBCbAcdEacdC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EecCCAABCddA B CABcC  ADE C     A  CC         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik cDcbeaddbae        cCC     b            

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇİÇEK 12166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,828 187,710 11 34 146 408 11269

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
178,288 204,830 12 40 682 1578 35923

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
224,666 184,850 9 22 208 414 11208

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 4 9 1,75 6 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 4 10 1,50 4 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 72 41 61,90 22 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 EeADeEECEaBBAE b C d BEDACAAA CCAAd baec

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik bDb    bb   Dea BBede           e       

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÇİFTÇİ 12085 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
293,950 187,710 3 8 20 48 1597

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
275,305 204,830 1 3 161 295 8231

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
330,528 184,850 1 3 4 4 89

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 21 6 19,50 49 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 137 36 128,00 46 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 EedDeEECEDBBAaCb CAaCBEDACAAABCeAACECEBB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik ADC  baCD  DDDC BBACe bB      CABABEd Bd

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 3 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BİRCE YILDIRIM 12255 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,130 187,710 17 59 436 1093 30012

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
184,913 204,830 11 33 640 1409 32221

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
189,074 184,850 15 46 458 981 26428

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 9 2,75 15 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 19 9,25 23 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 5 4 4,00 10 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 63 44 52,15 19 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bedDcaECEbdd c cDa b BcbACAAA  b AeEeEac

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik ADdbB  d    Db                      B   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KOCABAŞ 12308 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
315,520 187,710 1 3 10 26 694

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
198,960 204,830 8 24 517 1037 25676

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
265,468 184,850 4 13 60 103 2493

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 11 0 11,00 37

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 9 19,75 49 7,62 6,83 4,11

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 4 0 4,00 10 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 111 35 102,25 37 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AECBDEEEeCBABEdbcEDC D  AAAACBCCAAeceBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED CbAABbABbCc dA ceDAcD  CC D BA DCCEc       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik AD        D     C                       

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
DEHA AKYOL 12200 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
292,940 187,710 4 9 21 49 1651

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
264,018 204,830 2 4 191 342 9782

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
325,313 184,850 2 4 5 5 111

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 20 8 18,00 60

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 15 6 13,50 34 4,96 4,08 5,97

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,06 0,03 1,58

Kimya 13 3 8 1,00 8 0,06 0,03 1,68

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,06 0,00 2,30

Fen Bilimleri 40 5 20 0,00 0 0,06 0,06 5,56

Toplam: 280 139 61 123,75 44 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AbeeDcEceCBAeECAAEDCEDCBAAAACeCeAACEBBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD CC E DCDb  BbCb Be   EBa e     BB    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dddddDdddddddDdDdddddDddD               

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKBULUT 12329 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,225 187,710 12 38 194 529 14923

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
205,243 204,830 7 19 460 885 23296

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
228,580 184,850 8 20 188 367 9912

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 17 6 15,50 52

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 17 14,75 37 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 8 5 6,75 17 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 84 55 70,25 25 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ebeBDEEceCa BEdccED aD  AAcACedeAACEaBbe

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik ADaC   A  Dba BdC  Be                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA SAMET TURAN 94386 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,345 187,710 10 33 138 390 10794

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
207,633 204,830 5 15 437 835 22432

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
228,965 184,850 7 19 186 362 9792

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 18 14,50 36 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 6 11 3,25 8 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 90 54 76,50 27 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 badBDEEEcCB dEbbAb bbD BAceACBdbAAecacEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik cb C   da Dba  ACa  eC   a     cA   d   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZ 12254 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,123 187,710 18 61 452 1141 31227

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
169,928 204,830 17 60 734 1860 42757

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
174,815 184,850 18 56 591 1334 34072

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 2 1 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 17 8,75 22 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 5 2,75 7 7,62 6,83 4,11

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 56 45 44,75 16 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cbbcDEEccCB dE b b C c  A cACad AcCcaB e

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2    CCAed   be      eD                         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik  D        D    e                        

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ENES DOĞAN 12344 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,243 187,710 16 55 364 947 26441

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
206,113 204,830 6 17 449 862 22994

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
206,501 184,850 11 35 322 655 18152

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 2 6 0,50 3 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 11,25 28 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 13 4 12,00 30 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 72 40 62,15 22 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bedDeb  cb c  bc   d B DACAAAeCbAACEeEeB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik AcCd   d    DD  B   e    D D D  BA E  BE

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN GÖKÇE 12265 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
287,503 187,710 5 11 24 61 1943

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
187,465 204,830 10 29 621 1327 30879

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
239,018 184,850 6 17 143 259 7039

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 3 5 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 7 17,25 43 7,62 6,83 4,11

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 3 3 2,25 6 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 97 36 88,00 31 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dECBDEa cCBABEeAA  CaDaBAbAACBa cACEaBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 Ee CCA d A b eD ABACDd DcECC D BA  C  d       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik AD C   e         d                  d   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ERKELET 12036 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,848 187,710 9 21 54 162 4588

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
233,130 204,830 3 10 306 547 15243

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
281,373 184,850 3 9 31 46 1137

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 19 1 18,75 63

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 9 1 8,75 29 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 10 1 9,75 24 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 106 31 98,25 35 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 Abe DEEEDCBAeE bdb CEDCBAAcACBCCAbdEe EC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD C D   bD   B CC  C             B     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 0 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 12275 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,710 187,710 13 43 216 594 16525

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
161,883 204,830 18 64 768 2053 47555

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
176,880 184,850 17 55 569 1278 32957

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 11,50 29 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 12 12,00 30 7,62 6,83 4,11

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 3 3 2,25 6 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 65 62 49,50 18 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ceADeEECa  BAECb e     DACA dadb Ae Ccec

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2  bA e ed   AD de eDABbcD Cc CD eAcCEDC        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik AD  B  b                         d  d   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 0 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEN KUTLU 12181 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
278,773 187,710 6 13 31 89 2567

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
176,038 204,830 14 45 698 1642 37174

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
205,743 184,850 12 37 330 672 18458

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 8 2 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 6 22,50 56 7,62 6,83 4,11

Toplam: 280 91 45 79,75 28 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bCeDeEE ceaB EeADCc  BEDcCAAcad  A ECEaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAEe AB AB aCaBACDA AcDECAECD B     Cae      

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT CAN SARIALTUN 12369 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,315 187,710 14 47 283 748 20875

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
176,088 204,830 13 43 696 1638 37140

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
187,004 184,850 16 49 474 1016 27481

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 10,75 27 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 8 4,00 10 7,62 6,83 4,11

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 1 1 0,75 2 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 65 43 54,40 19 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bbADaEE c  c  eb C   B cdCA cBd  AbECEcB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 dCA a  d A b CaeAaD e                         

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik A            c                          

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ŞİMŞEK 12358 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
277,403 187,710 7 14 34 94 2674

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
189,460 204,830 9 26 600 1267 29871

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
214,165 184,850 10 29 263 534 15016

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 17,62 13,68 5,02

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,33 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,43 2,07 1,19

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,08 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,96 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,82 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 8 21,00 53 7,62 6,83 4,11

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 94 30 86,50 31 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dbCeDEEc C  d b     aD BAAAACBdaAAecaBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ca CbAbBaA dCBDCA ACDAbD  CC DBBA  CCEd       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 21135 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,055 187,710 15 51 321 832 23168

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
172,563 204,830 16 56 723 1768 40973

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
191,709 184,850 14 44 429 914 25093

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 18 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,14 1,83 0,73

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 6,96 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 6,07 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,46 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 19 13,25 33 17,62 13,68 5,02

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 4,07 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,89 0,70 1,24

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 4,96 4,08 5,97

Toplam: 280 63 46 51,65 18 78,27 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AbeeDEEE CabdEecbEDadDaBAAdAC da ACEacde

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik d  b  b    cdDd                         

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ŞIK 12099 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,358 187,710 4 69 721 1832 43760

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
139,080 204,830 4 74 834 2427 55966

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
121,410 184,850 5 78 834 2424 56311

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 5 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,45 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 3,85 4,96 1,69

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 4,30 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 0,90 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 30 1,50 4 10,50 13,68 5,02

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 3,20 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 3 8 1,00 9 3,25 2,07 1,19

Felsefe 6 4 0 4,00 67 1,55 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 5 -1,25 -21 0,75 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,20 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 17 9,75 24 8,95 6,83 4,11

Toplam: 280 44 90 21,50 8 44,71 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cecDcdECEcacAEecbdbbaBdDdCbbdcdee ddbcec

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAEabdBaABbeCecdCDcebAD  AEa caeb            

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TOPDEMİR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
238,725 187,710 2 28 94 269 7324

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
159,885 204,830 3 65 776 2096 48646

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
169,768 184,850 3 59 645 1472 36879

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 5 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,45 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 3,85 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,30 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,90 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 10,25 26 10,50 13,68 5,02

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 3,20 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 3,25 2,07 1,19

Felsefe 6 3 3 2,25 38 1,55 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,75 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,20 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 14 21,50 54 8,95 6,83 4,11

Toplam: 280 74 59 59,25 21 44,71 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 Acd DEEccCc  EdAba ec  BAccACadeAACcecEe

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EDbCbAAebABdaBDCABAeDAADdbCbAD BAAbeCEdb      

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ŞENGÜL 12336 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,210 187,710 3 39 195 530 14929

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
176,088 204,830 2 43 696 1638 37140

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
211,891 184,850 2 31 271 559 15919

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 5 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,45 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 3,85 4,96 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,30 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,90 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 10,50 13,68 5,02

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 1,00 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,15 0,70 1,24

Matematik 40 2 5 0,75 2 0,85 4,08 5,97

Toplam: 280 68 40 58,15 21 44,71 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AceeDEEbaCBAeEeb b C b BAAcACBCeAACEacEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik eD a    c      b   Be                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL USLU 12411 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,358 187,710 5 78 818 2341 55283

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
132,630 204,830 5 77 845 2462 57016

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
132,675 184,850 4 75 817 2296 54356

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 5 78 856 2504 59052

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 6 1,50 4

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,45 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 3,85 4,96 1,69

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,30 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,90 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 8 7,00 18 10,50 13,68 5,02

Tarih-2 11 0 5 -1,25 -11 3,20 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 3,25 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,55 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,75 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,20 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 0 7 -1,75 -4 8,95 6,83 4,11

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 1,00 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,15 0,70 1,24

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,85 4,08 5,97

Toplam: 280 18 28 11,00 4 44,71 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ebe DEEc  e    A   C b BAcAdC           

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 b  b d a e   c   a                            

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik  e a c                                  

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 185 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,703 187,710 1 27 72 210 5634

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
186,213 204,830 1 31 633 1365 31517

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
213,824 184,850 1 30 266 538 15157

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 5 78 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 20,91 52

Tarih-1 5 3 1 3,01 60

Coğrafya-1 5 2 2 2,03 41

Felsefe 5 3 1 2,29 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,89 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,21 46

Matematik-1 30 7 3 6,39 21

Geometri 10 1 0 0,95 10

TYT Matematik 40 8 3 7,34 18

Fizik 7 1 1 0,29 4

Kimya 7 1 0 0,64 9

Biyoloji 6 1 1 0,51 9

TYT Fen 20 2 2 1,44 7

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,45 1,83 0,73

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 3,85 4,96 1,69

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,30 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,90 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 10,50 13,68 5,02

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 3,20 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 3,25 2,07 1,19

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,55 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,75 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,20 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 7 15,25 38 8,95 6,83 4,11

Matematik-2 30 7 8 5,00 17 1,00 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 -0,15 0,70 1,24

Matematik 40 7 11 4,25 11 0,85 4,08 5,97

Toplam: 280 86 50 73,65 26 44,71 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 Abe  EEceCB Bc  d  ac  BAcAACBCCAA Ea Ee

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2  e CCAdBbABAaBDCABcCDAADdb                    

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik ADB  c   CDD  ac a  e Dada      dc    d 

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKYOL 12286 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,905 187,710 3 49 301 781 21609

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
168,803 204,830 3 61 738 1885 43390

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
180,073 184,850 3 52 538 1170 31161

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 3 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 4 3 3,25 11

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,25 1,83 0,73

Edebiyat 18 4 9 1,75 10 5,17 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,83 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,50 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 10,50 26 15,75 13,68 5,02

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 3,25 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 3,58 2,07 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,58 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,58 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,92 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 10 6,50 16 10,92 6,83 4,11

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 2,58 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,70 1,24

Matematik 40 2 3 1,25 3 2,33 4,08 5,97

Toplam: 280 63 52 50,00 18 73,67 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cbeeDEEbcCc aceb c a D BAAcAC Ce AdEacEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 E  C  de b baeDCABceDA             Cb c       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik b  C       D  c                   c     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP TANIŞ 12269 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
315,823 187,710 1 2 9 25 685

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
216,183 204,830 1 14 390 725 19689

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
242,110 184,850 1 15 127 230 6330

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 3 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,25 1,83 0,73

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 5,17 4,96 1,69

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,83 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 15,75 13,68 5,02

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 3,25 2,37 1,27

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,58 2,07 1,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,58 1,00 0,59

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 1,58 0,81 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,92 0,59 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 29 11 26,25 66 10,92 6,83 4,11

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 2,58 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 -0,25 0,70 1,24

Matematik 40 4 5 2,75 7 2,33 4,08 5,97

Fizik 14 5 9 2,75 20 0,92 0,03 1,58

Kimya 13 4 9 1,75 13 0,58 0,03 1,68

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,67 0,00 2,30

Fen Bilimleri 40 10 30 2,50 6 0,83 0,06 5,56

Toplam: 280 127 80 107,00 38 73,67 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 AbeeDEEbc BAB CeeE CEDaBAcAACBdbeACcaBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EDbCCAABaABdaeDCeBACDAADEbCCADeBAAbCCEdb      

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik A  C D   bDb     d             c      b 

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE



Fen Bilimleri AaAaaaaaBbbBBbBbcccCCcccDddddDddeeeeeeee

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SAVUNMUŞ 12022 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,253 187,710 2 37 189 514 14478

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

SAY
188,083 204,830 2 28 619 1315 30593

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

EA
219,233 184,850 2 26 239 476 13149

Puanı Hesaplanan: 78 854 2486 57822

Katılımlar: 3 78 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,25 1,83 0,73

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 5,17 4,96 1,69

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,83 4,97 1,88

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,50 1,92 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 15,75 13,68 5,02

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 2,58 3,38 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,25 0,70 1,24

Matematik 40 4 4 3,00 8 2,33 4,08 5,97

Toplam: 280 73 36 64,00 23 73,67 65,77 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 bCdDBEEebDeBeEee C b BEbACAcA dbcACbCEBB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik ADC    d     bb   A e                   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 1 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme E

2

%2,60

38

%49,35

23

%29,87
 

12

%15,58

2

%2,60
 

Doğru (%15,58)

Yanlış (%81,82)

Boş (%2,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

8

%10,39

19

%24,68

6

%7,79

41

%53,25

3

%3,90
 

Doğru (%24,68)

Yanlış (%71,43)

Boş (%3,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

32

%41,56

2

%2,60

15

%19,48

17

%22,08

9

%11,69

2

%2,60
 

Doğru (%41,56)

Yanlış (%55,84)

Boş (%2,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%1,30
 

1

%1,30

71

%92,21

1

%1,30

3

%3,90
 

Doğru (%92,21)

Yanlış (%3,90)

Boş (%3,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

3

%3,90

11

%14,29

12

%15,58
 

35

%45,45

16

%20,78
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%64,94)

Boş (%20,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

23

%29,87

4

%5,19
 

4

%5,19

45

%58,44

1

%1,30
 

Doğru (%58,44)

Yanlış (%40,26)

Boş (%1,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Divan Edebiyatında Şiir E   

2

%2,60
 

66

%85,71

9

%11,69
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%2,60)

Boş (%11,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Âşık Edebiyatında Nazım Türleri C

2

%2,60

2

%2,60

55

%71,43

4

%5,19

4

%5,19

10

%12,99
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%15,58)

Boş (%12,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî
Duyarlılığı Yansıtanlar E

6

%7,79

9

%11,69

40

%51,95
 

14

%18,18

8

%10,39
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%71,43)

Boş (%10,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Divan Edebiyatında Şiir D

7

%9,09

3

%3,90

21

%27,27

12

%15,58

13

%16,88

21

%27,27
 

Doğru (%15,58)

Yanlış (%57,14)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri B

7

%9,09

15

%19,48

4

%5,19

17

%22,08

15

%19,48

19

%24,68
 

Doğru (%19,48)

Yanlış (%55,84)

Boş (%24,68)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir B

5

%6,49

45

%58,44

14

%18,18

8

%10,39

2

%2,60

3

%3,90
 

Doğru (%58,44)

Yanlış (%37,66)

Boş (%3,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Divan Edebiyatında Nazım Türleri A

32

%41,56

1

%1,30

1

%1,30

1

%1,30

5

%6,49

37

%48,05
 

Doğru (%41,56)

Yanlış (%10,39)

Boş (%48,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri E

3

%3,90

1

%1,30

7

%9,09

4

%5,19

38

%49,35

24

%31,17
 

Doğru (%49,35)

Yanlış (%19,48)

Boş (%31,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Divan Edebiyatında Şiir C  

17

%22,08

6

%7,79

6

%7,79

34

%44,16

14

%18,18
 

Doğru (%7,79)

Yanlış (%74,03)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Divan Edebiyatı Sanatçıları A

16

%20,78

29

%37,66

6

%7,79

3

%3,90

4

%5,19

19

%24,68
 

Doğru (%20,78)

Yanlış (%54,55)

Boş (%24,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro D

2

%2,60

1

%1,30
 

14

%18,18

3

%3,90

57

%74,03
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%7,79)

Boş (%74,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Tanzimat Dönemi'nde Roman C

11

%14,29

5

%6,49

45

%58,44

2

%2,60

2

%2,60

12

%15,58
 

Doğru (%58,44)

Yanlış (%25,97)

Boş (%15,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Servetifünun Dönemi'nde Nesir A

8

%10,39

9

%11,69

11

%14,29

7

%9,09

14

%18,18

28

%36,36
 

Doğru (%10,39)

Yanlış (%53,25)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman E

7

%9,09

23

%29,87

1

%1,30

5

%6,49

17

%22,08

24

%31,17
 

Doğru (%22,08)

Yanlış (%46,75)

Boş (%31,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir C

13

%16,88

2

%2,60

9

%11,69
 

3

%3,90

50

%64,94
 

Doğru (%11,69)

Yanlış (%23,38)

Boş (%64,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir B

1

%1,30

60

%77,92
 

1

%1,30
 

15

%19,48
 

Doğru (%77,92)

Yanlış (%2,60)

Boş (%19,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman /
Modernizmi Esas Alanlar E

7

%9,09

4

%5,19

10

%12,99

7

%9,09

20

%25,97

29

%37,66
 

Doğru (%25,97)

Yanlış (%36,36)

Boş (%37,66)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Edebiyat Akımları D  

13

%16,88

9

%11,69

49

%63,64
 

6

%7,79
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%28,57)

Boş (%7,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Kabileden Devlete A

64

%83,12

1

%1,30

1

%1,30

11

%14,29
   

Doğru (%83,12)

Yanlış (%16,88)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı C

6

%7,79
 

70

%90,91
 

1

%1,30
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Kavimler Göçü A

71

%92,21

2

%2,60
 

2

%2,60

1

%1,30

1

%1,30
 

Doğru (%92,21)

Yanlış (%6,49)

Boş (%1,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 İslamiyet Yayılıyor A

40

%51,95

6

%7,79

23

%29,87

1

%1,30
 

7

%9,09
 

Doğru (%51,95)

Yanlış (%38,96)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Abbasi Devleti ve Türkler A

37

%48,05

1

%1,30

27

%35,06

5

%6,49

3

%3,90

4

%5,19
 

Doğru (%48,05)

Yanlış (%46,75)

Boş (%5,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı B

8

%10,39

27

%35,06

7

%9,09

1

%1,30

11

%14,29

23

%29,87
 

Doğru (%35,06)

Yanlış (%35,06)

Boş (%29,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri C

2

%2,60
 

29

%37,66

38

%49,35

1

%1,30

7

%9,09
 

Doğru (%37,66)

Yanlış (%53,25)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 I. Dünya Savaşı (1914-1918) C

4

%5,19

19

%24,68

17

%22,08

5

%6,49

14

%18,18

18

%23,38
 

Doğru (%22,08)

Yanlış (%54,55)

Boş (%23,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

30

%38,96

4

%5,19

6

%7,79

3

%3,90

5

%6,49

29

%37,66
 

Doğru (%38,96)

Yanlış (%23,38)

Boş (%37,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Millî Mücadele'de Cepheler A

60

%77,92

1

%1,30

4

%5,19

2

%2,60

3

%3,90

7

%9,09
 

Doğru (%77,92)

Yanlış (%12,99)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Çevre Sorunları ve Türleri C  

3

%3,90

33

%42,86

9

%11,69

13

%16,88

19

%24,68
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%32,47)

Boş (%24,68)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi E  

4

%5,19

7

%9,09

9

%11,69

42

%54,55

15

%19,48
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%25,97)

Boş (%19,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar C

2

%2,60

2

%2,60

40

%51,95

2

%2,60

25

%32,47

6

%7,79
 

Doğru (%51,95)

Yanlış (%40,26)

Boş (%7,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Ülkelerin Nüfus Politikaları E

2

%2,60
 

30

%38,96

3

%3,90

40

%51,95

2

%2,60
 

Doğru (%51,95)

Yanlış (%45,45)

Boş (%2,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Türkiye'de Enerji Kaynakları B

36

%46,75

16

%20,78

1

%1,30
 

15

%19,48

9

%11,69
 

Doğru (%20,78)

Yanlış (%67,53)

Boş (%11,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Uluslararası Örgütler B

6

%7,79

27

%35,06

23

%29,87

1

%1,30

1

%1,30

19

%24,68
 

Doğru (%35,06)

Yanlış (%40,26)

Boş (%24,68)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C  

1

%2,56

32

%82,05

4

%10,26
 

2

%5,13
 

Doğru (%82,05)

Yanlış (%12,82)

Boş (%5,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Yazının Gelişimi C

1

%2,56

9

%23,08

25

%64,10
  

4

%10,26
 

Doğru (%64,10)

Yanlış (%25,64)

Boş (%10,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6 Boylardan Devlete A

33

%84,62

1

%2,56

1

%2,56

1

%2,56
 

3

%7,69
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%7,69)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Anadolu’nun İlk Fatihleri E

1

%2,56

2

%5,13

1

%2,56

1

%2,56

24

%61,54

10

%25,64
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%12,82)

Boş (%25,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi D

5

%12,82
 

3

%7,69

10

%25,64

13

%33,33

8

%20,51
 

Doğru (%25,64)

Yanlış (%53,85)

Boş (%20,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Gücünün Zirvesinde Osmanlı A

1

%2,56

6

%15,38

1

%2,56
  

31

%79,49
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%17,95)

Boş (%79,49)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 İslam Dünyası Liderliği A

15

%38,46

5

%12,82
 

5

%12,82

2

%5,13

12

%30,77
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%30,77)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B

2

%5,13

23

%58,97

1

%2,56

6

%15,38

5

%12,82

2

%5,13
 

Doğru (%58,97)

Yanlış (%35,90)

Boş (%5,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C

5

%12,82

8

%20,51

6

%15,38
  

20

%51,28
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%33,33)

Boş (%51,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Büyük Millet Meclisinin Açılması A

28

%71,79

2

%5,13
 

1

%2,56

1

%2,56

7

%17,95
 

Doğru (%71,79)

Yanlış (%10,26)

Boş (%17,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Millî Mücadele'de Cepheler B

2

%5,13

14

%35,90
 

9

%23,08

1

%2,56

13

%33,33
 

Doğru (%35,90)

Yanlış (%30,77)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma
Projeleri A

12

%30,77

8

%20,51

1

%2,56

13

%33,33

1

%2,56

4

%10,26
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%58,97)

Boş (%10,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi D

2

%5,13

1

%2,56
 

17

%43,59

3

%7,69

16

%41,03
 

Doğru (%43,59)

Yanlış (%15,38)

Boş (%41,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Çatışma Bölgeleri C  

1

%2,56

26

%66,67

3

%7,69
 

9

%23,08
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%10,26)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Şehirlerin Etki Alanları C

12

%30,77

4

%10,26

6

%15,38

2

%5,13

4

%10,26

11

%28,21
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%56,41)

Boş (%28,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Ekosistemler ve Madde Döngüleri B  

17

%43,59

4

%10,26
 

8

%20,51

10

%25,64
 

Doğru (%43,59)

Yanlış (%30,77)

Boş (%25,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19

Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya
Pazarlarındaki Yeri A

10

%25,64
 

18

%46,15

3

%7,69

1

%2,56

7

%17,95
 

Doğru (%25,64)

Yanlış (%56,41)

Boş (%17,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Türkiye'de Tarım C

4

%10,26
 

20

%51,28
 

7

%17,95

8

%20,51
 

Doğru (%51,28)

Yanlış (%28,21)

Boş (%20,51)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Küresel Turizm D   

1

%2,56

29

%74,36

2

%5,13

7

%17,95
 

Doğru (%74,36)

Yanlış (%7,69)

Boş (%17,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Çevre Sorunları ve Türleri A

24

%61,54
 

1

%2,56
 

2

%5,13

12

%30,77
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%7,69)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Enerji Güzergâhları ve Etkileri B

4

%10,26

15

%38,46
 

1

%2,56

2

%5,13

17

%43,59
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%17,95)

Boş (%43,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Türkiye'de Hayvancılık A

16

%41,03

3

%7,69
 

7

%17,95
 

13

%33,33
 

Doğru (%41,03)

Yanlış (%25,64)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Sanat Felsefesi A

14

%35,90

2

%5,13

6

%15,38
 

2

%5,13

15

%38,46
 

Doğru (%35,90)

Yanlış (%25,64)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Ahlak Felsefesi D    

22

%56,41

4

%10,26

13

%33,33
 

Doğru (%56,41)

Yanlış (%10,26)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Bilgi Felsefesi E   

4

%10,26

3

%7,69

6

%15,38

26

%66,67
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%17,95)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28

Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik
Süreçler / Kalıtım ve Çevre C

1

%2,56

1

%2,56

18

%46,15

2

%5,13
 

17

%43,59
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%10,26)

Boş (%43,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar A

10

%25,64

1

%2,56

1

%2,56
 

1

%2,56

26

%66,67
 

Doğru (%25,64)

Yanlış (%7,69)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Öğrenmenin Tanımı ve Türleri E  

6

%15,38

1

%2,56
 

9

%23,08

23

%58,97
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%17,95)

Boş (%58,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin
Doğuşu C

1

%2,56
 

18

%46,15
 

1

%2,56

19

%48,72
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%5,13)

Boş (%48,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık D

3

%7,69
 

2

%5,13

16

%41,03
 

18

%46,15
 

Doğru (%41,03)

Yanlış (%12,82)

Boş (%46,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik B  

3

%7,69

2

%5,13

1

%2,56

6

%15,38

27

%69,23
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%23,08)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Doğru Düşünme Nedir? B

2

%5,13

15

%38,46
 

2

%5,13

1

%2,56

19

%48,72
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%12,82)

Boş (%48,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Kavram ve Terim A

20

%51,28
   

2

%5,13

17

%43,59
 

Doğru (%51,28)

Yanlış (%5,13)

Boş (%43,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Tanım ve Önerme A

6

%15,38

2

%5,13

3

%7,69
  

28

%71,79
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%12,82)

Boş (%71,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Gönül Coğrafyamız C  

2

%5,13

15

%38,46

1

%2,56
 

21

%53,85
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%7,69)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Allah İnsan İlişkisi E    

1

%2,56

12

%30,77

26

%66,67
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%2,56)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Hz. Muhammed ve Gençlik D

1

%2,56

5

%12,82
 

4

%10,26

1

%2,56

28

%71,79
 

Doğru (%10,26)

Yanlış (%17,95)

Boş (%71,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dünya ve Ahiret C  

2

%5,13

21

%53,85
 

1

%2,56

15

%38,46
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%7,69)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed B

3

%7,69

1

%2,56

4

%10,26

5

%12,82
 

26

%66,67
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%30,77)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-40 İslam ve Bilim A

1

%2,56

6

%15,38
  

1

%2,56

31

%79,49
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%17,95)

Boş (%79,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-41 Bilgi Felsefesi C      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-42 Sanat Felsefesi A      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-45 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler C      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik
Kurallar E      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-43

Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de
Sosyoloji D      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44 Tanım ve Önerme C      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri A

39

%62,90

5

%8,06

3

%4,84

1

%1,61

5

%8,06

9

%14,52
 

Doğru (%62,90)

Yanlış (%22,58)

Boş (%14,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Rasyonel Sayılar D

1

%1,61

2

%3,23

5

%8,06

37

%59,68

3

%4,84

14

%22,58
 

Doğru (%59,68)

Yanlış (%17,74)

Boş (%22,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 EBOB-EKOK C

6

%9,68

4

%6,45

30

%48,39

2

%3,23
 

20

%32,26
 

Doğru (%48,39)

Yanlış (%19,35)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Üslü ifadeler C

2

%3,23

3

%4,84

2

%3,23

2

%3,23

2

%3,23

51

%82,26
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%14,52)

Boş (%82,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Köklü ifadeler B

1

%1,61

9

%14,52

2

%3,23
 

2

%3,23

48

%77,42
 

Doğru (%14,52)

Yanlış (%8,06)

Boş (%77,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Bölme Kuralları A

1

%1,61

6

%9,68
 

2

%3,23

2

%3,23

51

%82,26
 

Doğru (%1,61)

Yanlış (%16,13)

Boş (%82,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9

Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve
Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve
Köklerin İncelenmesi

D
5

%8,06

7

%11,29

1

%1,61

3

%4,84
 

46

%74,19
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%20,97)

Boş (%74,19)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Fonksiyon Kavramı C

2

%3,23

5

%8,06

8

%12,90

3

%4,84
 

44

%70,97
 

Doğru (%12,90)

Yanlış (%16,13)

Boş (%70,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Önermeler ve Bileşik Önermeler D

1

%1,61

1

%1,61

2

%3,23

15

%24,19
 

43

%69,35
 

Doğru (%24,19)

Yanlış (%6,45)

Boş (%69,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin
Denklemi Sağlaması E  

1

%1,61

1

%1,61

1

%1,61

6

%9,68

53

%85,48
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%4,84)

Boş (%85,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Parabol ile İlgili Uygulamalar C

6

%9,68
 

5

%8,06

1

%1,61
 

50

%80,65
 

Doğru (%8,06)

Yanlış (%11,29)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Aritmetik Dizi D    

7

%11,29
 

55

%88,71
 

Doğru (%11,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%88,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 KÜMELER D  

1

%1,61
 

30

%48,39

1

%1,61

30

%48,39
 

Doğru (%48,39)

Yanlış (%3,23)

Boş (%48,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Sayma Yöntemleri D

4

%6,45

11

%17,74

2

%3,23

11

%17,74

4

%6,45

30

%48,39
 

Doğru (%17,74)

Yanlış (%33,87)

Boş (%48,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların
Olasılıkları C

5

%8,06

5

%8,06

11

%17,74

6

%9,68

3

%4,84

32

%51,61
 

Doğru (%17,74)

Yanlış (%30,65)

Boş (%51,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler C   

3

%4,84
  

59

%95,16
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri B  

15

%24,19

1

%1,61
 

1

%1,61

45

%72,58
 

Doğru (%24,19)

Yanlış (%3,23)

Boş (%72,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri B

2

%3,23

16

%25,81

1

%1,61

2

%3,23
 

41

%66,13
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%8,06)

Boş (%66,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Limit Kavramı A

14

%22,58

3

%4,84

1

%1,61

3

%4,84

8

%12,90

33

%53,23
 

Doğru (%22,58)

Yanlış (%24,19)

Boş (%53,23)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Süreklilik C

1

%1,61
 

23

%37,10

1

%1,61
 

37

%59,68
 

Doğru (%37,10)

Yanlış (%3,23)

Boş (%59,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21

Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve
Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi C  

1

%1,61

4

%6,45
 

25

%40,32

32

%51,61
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%41,94)

Boş (%51,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu D  

1

%1,61
 

4

%6,45
 

57

%91,94
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%1,61)

Boş (%91,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar C

1

%1,61

1

%1,61

3

%4,84

1

%1,61

1

%1,61

55

%88,71
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%6,45)

Boş (%88,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu B

4

%6,45

5

%8,06
 

1

%1,61

1

%1,61

51

%82,26
 

Doğru (%8,06)

Yanlış (%9,68)

Boş (%82,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Belirli İntegral D

1

%1,61
    

61

%98,39
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,61)

Boş (%98,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Belirli İntegral D

1

%1,61
  

1

%1,61
 

60

%96,77
 

Doğru (%1,61)

Yanlış (%1,61)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 İntegral ile Alan Hesabı E    

1

%1,61

2

%3,23

59

%95,16
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%1,61)

Boş (%95,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Yarım Açı Formülleri D   

3

%4,84

6

%9,68

3

%4,84

50

%80,65
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%9,68)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler C  

1

%1,61

3

%4,84

2

%3,23
 

56

%90,32
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%4,84)

Boş (%90,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Esas Ölçü ve Birim Çember D  

1

%1,61
 

4

%6,45
 

57

%91,94
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%1,61)

Boş (%91,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Üçgende Alan C  

1

%1,61

3

%4,84
 

1

%1,61

57

%91,94
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%3,23)

Boş (%91,94)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Dikdörtgen A

6

%9,68

1

%1,61

2

%3,23

2

%3,23
 

51

%82,26
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%8,06)

Boş (%82,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 Çokgenler B

1

%1,61

13

%20,97

2

%3,23
 

1

%1,61

45

%72,58
 

Doğru (%20,97)

Yanlış (%6,45)

Boş (%72,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Yamuk A

10

%16,13
  

2

%3,23
 

50

%80,65
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%3,23)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Dairede Çevre ve Alan B  

3

%4,84

1

%1,61
  

58

%93,55
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%1,61)

Boş (%93,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Dairede Çevre ve Alan E  

1

%1,61
 

2

%3,23

6

%9,68

53

%85,48
 

Doğru (%9,68)

Yanlış (%4,84)

Boş (%85,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Çemberde Uzunluk B  

4

%6,45
 

7

%11,29
 

51

%82,26
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%11,29)

Boş (%82,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 ANALİTİK GEOMETRİ D

1

%1,61
  

2

%3,23

1

%1,61

58

%93,55
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%3,23)

Boş (%93,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Silindir B  

12

%19,35
   

50

%80,65
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%0,00)

Boş (%80,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-40 Koni E

1

%1,61
  

3

%4,84

3

%4,84

55

%88,71
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%6,45)

Boş (%88,71)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Newton'un Hareket Yasaları B

1

%14,29
  

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Newton'un Hareket Yasaları A

1

%14,29
 

1

%14,29

2

%28,57
 

3

%42,86
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%42,86)

Boş (%42,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket B

1

%14,29
  

1

%14,29

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Çizgisel Momentumun Korunumu E

1

%14,29
  

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Manyetik Kuvvet A

1

%14,29
  

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Elektromanyetik İndüksiyon B

1

%14,29

1

%14,29
 

1

%14,29
 

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Alternatif Akım D

1

%14,29
  

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Düzgün Çembersel Hareket E

1

%14,29
  

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Eylemsizlik Momenti C  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç B  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Elektromanyetik Dalgalar E  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve
Evrenin Oluşumu B  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Özel Görelilik D  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Fotoelektrik B  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Periyodik Özellikler D  

2

%28,57
 

1

%14,29
 

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları B  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Derişim Birimleri B   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Bağ Enerjileri E   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler E   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Dengeyi Etkileyen Faktörler D   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH C   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Çözünme-Çökelme Dengeleri C   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Kimyasallardan Elektrik Üretimi E   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Elektroliz ve Korozyon B   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Hibritleşme-Molekül Geometrileri D    

2

%28,57
 

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26 Hidrokarbonlar / Alkinler C    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27 Esterler E    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 Sinir Sistemi B    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma C    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Genetik Şifre ve Protein Sentezi D    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Fotosentez Reaksiyonları E    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Replikasyon C     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Bitkilerin Yapısı B     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Bitkilerde Hormonlar E    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Soluk Alıp Verme B     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Hipofiz Bezi C     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 İdrar Oluşumunun Aşamaları A     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Kalp B     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

78 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Popülasyon Ekolojisi A

1

%14,29
   

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Simbiyotik İlişkiler B  

1

%14,29
  

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)
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