
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 17 3 16,25 38 2 37,50 20 0 20,00 34 4 33,00 35 3 34,25 176 20 171,00 231,685 2 8662 415,430 1 133 300,765 1 367

2 12343 RAMAZAN EFE 12 26 9 23,75 14 5 12,75 26 4 25,00 18 2 17,50 25 4 24,00 31 4 30,00 140 28 133,00 202,768 4 19464 354,113 2 1600 247,228 2 5278

3 12028 ONUR KULAN 12O 19 5 17,75 17 3 16,25 26 10 23,50 15 5 13,75 19 7 17,25 32 8 30,00 128 38 118,50 193,885 9 24394 327,633 3 3055 223,440 5 11630

4 0 EFE KALI 12C 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 27 7 25,25 32 5 30,75 109 41 98,43 159,738 32 43575 307,776 4 4612 201,345 12 20336

5 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 21 13 17,75 8 6 6,50 28 4 27,00 11 6 9,50 19 6 17,50 20 8 18,00 107 43 96,25 181,453 15 31677 288,778 5 6596 227,268 3 10342

6 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 34 4 33,00 14 6 12,50 20 7 18,25 14 4 13,00 12 11 9,25 21 7 19,25 115 39 105,25 199,605 6 21242 280,470 6 7581 216,175 9 14259

7 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 30 10 27,50 18 2 17,50 22 12 19,00 10 9 7,75 12 9 9,75 17 19 12,25 109 61 93,75 193,928 8 24367 271,135 7 8792 215,858 10 14399

8 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 28 10 25,50 16 2 15,50 19 4 18,00 9 6 7,50 17 1 16,75 11 10 8,50 100 33 91,75 187,830 11 27811 265,850 8 9530 219,975 6 12855

9 12237 ENES ARICI 12 28 12 25,00 14 6 12,50 24 7 22,25 11 7 9,25 13 6 11,50 15 16 11,00 105 54 91,50 190,823 10 26094 259,800 9 10385 219,593 7 12989

10 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 31 6 29,50 15 2 14,50 18 9 15,75 4 8 2,00 13 6 11,50 17 11 14,25 98 42 87,50 181,970 14 31360 254,110 10 11318 200,025 13 20927

11 12087 ADİLE ÇAKIR 12 24 15 20,25 12 6 10,50 23 8 21,00 9 10 6,50 12 6 10,50 13 20 8,00 93 65 76,75 178,348 17 33343 241,193 11 13572 196,958 15 22418

12 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 30 5 28,75 12 5 10,75 11 6 9,50 9 5 7,75 14 7 12,25 9 4 8,00 85 32 77,00 176,165 18 34476 237,353 12 14349 202,360 11 19916

13 12171 NİSA SERT 12 23 15 19,25 10 3 9,25 16 4 15,00 10 5 8,75 9 7 7,25 13 4 12,00 81 38 71,50 171,340 20 37147 236,023 13 14638 187,625 18 27167

14 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 24 15 20,25 14 4 13,00 19 5 17,75 13 4 12,00 8 4 7,00 7 10 4,50 85 42 74,50 184,008 13 30084 233,303 14 15206 197,248 14 22279

15 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 22 12 19,00 12 4 11,00 24 12 21,00 15 4 14,00 4 6 2,50 9 3 8,25 86 41 75,75 186,450 12 28601 229,415 15 16136 190,040 17 25940

16 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 25 15 21,25 10 6 8,50 25 7 23,25 3 4 2,00 6 5 4,75 4 1 3,75 13 7 11,25 1 2 0,50 87 47 75,25 200,830 5 20615 227,048 16 16692 216,718 8 14064

17 12195 SUDENAZ YUMUK 12 22 12 19,00 11 2 10,50 12 8 10,00 8 4 7,00 12 4 11,00 11 5 9,75 76 35 67,25 164,550 25 40840 225,235 17 17148 180,605 22 30855

18 12158 HİLAL ALTAN 12 25 14 21,50 10 4 9,00 9 8 7,00 10 7 8,25 7 10 4,50 14 15 10,25 75 58 60,50 163,553 27 41339 223,560 18 17573 174,018 28 34509

19 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 0 2 -0,50 2 2 1,50 11 5 9,75 16 15 12,25 79 53 65,43 162,763 28 41731 220,286 19 18484 175,385 26 33758

20 84714 AHMET ARSLAN 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 9 2 8,50 9 7 7,25 68 38 58,18 159,738 32 43575 220,201 20 18503 174,240 27 34380

21 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 32 8 30,00 11 7 9,25 15 6 13,50 8 9 5,75 17 19 12,25 23 14 19,50 5 1 4,75 7 16 3,00 118 80 98,00 275,613 1 2821 216,535 21 19589 226,685 4 10516

22 0 S CEYLİN URLU 12 22 9 19,75 5 3 4,25 16 5 14,75 2 1 1,75 15 1 14,75 2 2 1,50 62 21 56,75 157,380 40 44806 216,263 22 19670 182,925 20 29552

23 12196 NİSANUR YÜYEN 12 24 11 21,25 10 3 9,25 15 4 14,00 8 4 7,00 5 2 4,50 6 6 4,50 68 30 60,50 170,338 21 37695 214,388 23 20228 178,948 23 31798

24 0 NİDA ÇINAR 12 27 8 25,00 7 8 5,00 10 5 8,75 11 7 9,25 10 10 7,50 9 13 5,75 74 51 61,25 166,043 22 40049 214,325 24 20259 182,158 21 29997

25 12025 FURKAN KOS 12 24 14 20,50 14 6 12,50 14 12 11,00 4 15 0,25 7 13 3,75 15 14 11,50 78 74 59,50 161,753 29 42298 214,090 25 20332 170,073 30 36678

26 12267 EMENTE DOLGUN 12 27 10 24,50 9 4 8,00 12 5 10,75 5 4 4,00 8 5 6,75 6 7 4,25 67 35 58,25 165,130 23 40528 209,020 26 21932 177,045 25 32851

27 12301 ARDA YILDIRIM 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 5 3 4,25 11 9 8,75 66 41 55,43 159,738 32 43575 206,191 27 22966 167,290 32 38250

28 12170 ZEHRA ZAMAN 12 27 11 24,25 16 4 15,00 11 6 9,50 8 9 5,75 1 1 0,75 8 8 6,00 71 39 61,25 173,715 19 35816 203,603 28 23862 172,020 29 35595

29 12173 IRMAK KORKMAZ 12 25 13 21,75 11 3 10,25 10 6 8,50 7 5 5,75 7 3 6,25 6 10 3,50 66 40 56,00 164,105 26 41075 201,458 29 24668 177,370 24 32682

30 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 21 16 17,00 12 6 10,50 14 13 10,75 6 12 3,00 6 6 4,50 11 10 8,50 70 63 54,25 158,415 39 44211 196,965 30 26491 159,665 41 42420
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

31 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 21 16 17,00 8 8 6,00 13 5 11,75 8 4 7,00 7 11 4,25 7 9 4,75 64 53 50,75 159,045 38 43908 196,650 31 26603 163,095 36 40557

32 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 15 14 11,50 10 4 9,00 15 7 13,25 13 1 12,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 58 33 49,75 164,983 24 40616 194,050 32 27739 167,138 33 38359

33 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 26 9 23,75 20 3 19,25 1 1 0,75 6 3 5,25 3 8 1,00 56 24 50,00 161,005 31 42759 192,833 33 28280 168,610 31 37509

34 12321 UMUT YILMAZ 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 5 2 4,50 3 10 0,50 58 41 47,43 159,738 32 43575 192,356 34 28496 165,900 34 39047

35 12147 RAVZANUR AYTUN 12 20 16 16,00 9 6 7,50 12 3 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 7 2 6,50 2 5 0,75 52 32 44,00 154,945 41 45985 189,590 35 29792 159,935 40 42264

36 12241 NİSANUR AYER 12 13 6 11,50 15 5 13,75 12 4 11,00 9 8 7,00 3 4 2,00 4 1 3,75 56 28 49,00 161,090 30 42720 188,440 36 30400 160,335 39 42050

37 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 13 7 11,25 2 6 0,50 5 4 4,00 70 46 58,18 194,548 7 23987 187,456 37 30885 193,590 16 24130

38 12291 HİRA AYDEMİR 12 19 16 15,00 7 8 5,00 6 1 5,75 5 5 3,75 9 0 9,00 1 11 -1,75 47 41 36,75 144,658 46 52762 186,495 38 31352 164,898 35 39604

39 12240 BEGÜM SAROHAN 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 3 2 2,50 3 8 1,00 56 39 45,93 159,738 32 43575 186,316 39 31455 162,425 37 40938

40 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 16 21 10,75 5 9 2,75 11 10 8,50 5 11 2,25 9 8 7,00 5 14 1,50 51 73 32,75 138,660 51 54405 185,693 40 31813 150,350 44 46855

41 67988 OSMAN EGE DEMİREL 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 4 8 2,00 54 37 44,43 159,738 32 43575 184,256 41 32539 161,730 38 41331

42 12064 HATİCE OKYAY 12 14 16 10,00 3 12 0,00 4 4 3,00 5 12 2,00 8 9 5,75 11 19 6,25 45 72 27,00 127,780 53 56281 174,890 42 37908 134,235 50 54006

43 12420 AYTEN UZUN 12 24 9 21,75 9 3 8,25 1 3 0,25 5 8 3,00 3 7 1,25 7 12 4,00 49 42 38,50 148,738 45 51141 172,943 43 40567 148,973 45 48871

44 12051 RÜMEYSA TETİK 12 17 14 13,50 7 6 5,50 6 5 4,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 4 3,00 42 34 33,50 141,778 48 53584 172,600 44 40953 146,628 47 49842

45 12143 SUDE CİRMAN 12 20 5 18,75 1 4 0,00 8 6 6,50 3 5 1,75 5 6 3,50 7 8 5,00 44 34 35,50 141,500 49 53648 170,063 45 42678 146,350 48 49956

46 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 20 18 15,50 11 4 10,00 7 7 5,25 14 10 11,50 3 4 2,00 55 43 44,25 181,300 16 31783 169,860 46 42800 183,378 19 29327

47 12172 SİMGE KARABULUT 12 26 14 22,50 8 8 6,00 7 1 6,75 1 8 -1,00 2 7 0,25 2 12 -1,00 46 50 33,50 149,840 43 50637 166,795 47 44633 147,335 46 49547

48 12040 METEHAN TAŞKIN 12 24 14 20,50 8 8 6,00 8 8 6,00 3 9 0,75 3 3 2,25 4 10 1,50 50 52 37,00 148,778 44 51104 166,550 48 44776 150,403 43 46832

49 12284 AHMET ÇOBAN 12A 15 11 12,25 10 6 8,50 6 2 5,50 2 8 0,00 3 7 1,25 3 10 0,50 39 44 28,00 140,923 50 53837 160,238 49 48429 134,623 49 53906

50 12335 ESMA BİRGÜL 12B 21 14 17,50 10 3 9,25 2 7 0,25 2 11 -0,75 9 10 6,50 18 8 16,00 1 12 -2,00 3 11 0,25 66 76 47,00 208,588 3 16589 153,075 50 51950 153,365 42 45557

51 12377 R OKAY AKCAN 12D 16 17 11,75 5 6 3,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 11 -0,75 26 39 16,25 129,153 52 56111 149,918 51 53176 125,928 52 55660

52 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 1 3 0,25 8 3 7,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 26 20 21,00 143,470 47 53117 149,573 52 53303 130,648 51 54813

53 12400 DAMLA CANLI 12 8 11 5,25 6 6 4,50 4 8 2,00 2 10 -0,50 2 5 0,75 10 6 8,50 2 7 0,25 10 17 5,75 44 70 26,50 152,423 42 49525 143,453 53 55038 119,108 53 56612

54 12423 İLAYDA SARI 12G 13 17 8,75 2 7 0,25 2 6 0,50 1 8 -1,00 0 6 -1,50 3 8 1,00 21 52 8,00 120,143 54 56960 138,533 54 56044 110,353 54 57273
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 17 3 16,25 38 2 37,50 20 0 20,00 34 4 33,00 35 3 34,25 176 20 171,00 231,685 2 8662 415,430 1 133 300,765 1 367

2 12343 RAMAZAN EFE 12 26 9 23,75 14 5 12,75 26 4 25,00 18 2 17,50 25 4 24,00 31 4 30,00 140 28 133,00 202,768 4 19464 354,113 2 1600 247,228 2 5278

3 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 21 13 17,75 8 6 6,50 28 4 27,00 11 6 9,50 19 6 17,50 20 8 18,00 107 43 96,25 181,453 15 31677 288,778 5 6596 227,268 3 10342

4 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 32 8 30,00 11 7 9,25 15 6 13,50 8 9 5,75 17 19 12,25 23 14 19,50 5 1 4,75 7 16 3,00 118 80 98,00 275,613 1 2821 216,535 21 19589 226,685 4 10516

5 12028 ONUR KULAN 12O 19 5 17,75 17 3 16,25 26 10 23,50 15 5 13,75 19 7 17,25 32 8 30,00 128 38 118,50 193,885 9 24394 327,633 3 3055 223,440 5 11630

6 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 28 10 25,50 16 2 15,50 19 4 18,00 9 6 7,50 17 1 16,75 11 10 8,50 100 33 91,75 187,830 11 27811 265,850 8 9530 219,975 6 12855

7 12237 ENES ARICI 12 28 12 25,00 14 6 12,50 24 7 22,25 11 7 9,25 13 6 11,50 15 16 11,00 105 54 91,50 190,823 10 26094 259,800 9 10385 219,593 7 12989

8 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 25 15 21,25 10 6 8,50 25 7 23,25 3 4 2,00 6 5 4,75 4 1 3,75 13 7 11,25 1 2 0,50 87 47 75,25 200,830 5 20615 227,048 16 16692 216,718 8 14064

9 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 34 4 33,00 14 6 12,50 20 7 18,25 14 4 13,00 12 11 9,25 21 7 19,25 115 39 105,25 199,605 6 21242 280,470 6 7581 216,175 9 14259

10 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 30 10 27,50 18 2 17,50 22 12 19,00 10 9 7,75 12 9 9,75 17 19 12,25 109 61 93,75 193,928 8 24367 271,135 7 8792 215,858 10 14399

11 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 30 5 28,75 12 5 10,75 11 6 9,50 9 5 7,75 14 7 12,25 9 4 8,00 85 32 77,00 176,165 18 34476 237,353 12 14349 202,360 11 19916

12 0 EFE KALI 12C 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 27 7 25,25 32 5 30,75 109 41 98,43 159,738 32 43575 307,776 4 4612 201,345 12 20336

13 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 31 6 29,50 15 2 14,50 18 9 15,75 4 8 2,00 13 6 11,50 17 11 14,25 98 42 87,50 181,970 14 31360 254,110 10 11318 200,025 13 20927

14 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 24 15 20,25 14 4 13,00 19 5 17,75 13 4 12,00 8 4 7,00 7 10 4,50 85 42 74,50 184,008 13 30084 233,303 14 15206 197,248 14 22279

15 12087 ADİLE ÇAKIR 12 24 15 20,25 12 6 10,50 23 8 21,00 9 10 6,50 12 6 10,50 13 20 8,00 93 65 76,75 178,348 17 33343 241,193 11 13572 196,958 15 22418

16 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 13 7 11,25 2 6 0,50 5 4 4,00 70 46 58,18 194,548 7 23987 187,456 37 30885 193,590 16 24130

17 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 22 12 19,00 12 4 11,00 24 12 21,00 15 4 14,00 4 6 2,50 9 3 8,25 86 41 75,75 186,450 12 28601 229,415 15 16136 190,040 17 25940

18 12171 NİSA SERT 12 23 15 19,25 10 3 9,25 16 4 15,00 10 5 8,75 9 7 7,25 13 4 12,00 81 38 71,50 171,340 20 37147 236,023 13 14638 187,625 18 27167

19 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 20 18 15,50 11 4 10,00 7 7 5,25 14 10 11,50 3 4 2,00 55 43 44,25 181,300 16 31783 169,860 46 42800 183,378 19 29327

20 0 S CEYLİN URLU 12 22 9 19,75 5 3 4,25 16 5 14,75 2 1 1,75 15 1 14,75 2 2 1,50 62 21 56,75 157,380 40 44806 216,263 22 19670 182,925 20 29552

21 0 NİDA ÇINAR 12 27 8 25,00 7 8 5,00 10 5 8,75 11 7 9,25 10 10 7,50 9 13 5,75 74 51 61,25 166,043 22 40049 214,325 24 20259 182,158 21 29997

22 12195 SUDENAZ YUMUK 12 22 12 19,00 11 2 10,50 12 8 10,00 8 4 7,00 12 4 11,00 11 5 9,75 76 35 67,25 164,550 25 40840 225,235 17 17148 180,605 22 30855

23 12196 NİSANUR YÜYEN 12 24 11 21,25 10 3 9,25 15 4 14,00 8 4 7,00 5 2 4,50 6 6 4,50 68 30 60,50 170,338 21 37695 214,388 23 20228 178,948 23 31798

24 12173 IRMAK KORKMAZ 12 25 13 21,75 11 3 10,25 10 6 8,50 7 5 5,75 7 3 6,25 6 10 3,50 66 40 56,00 164,105 26 41075 201,458 29 24668 177,370 24 32682

25 12267 EMENTE DOLGUN 12 27 10 24,50 9 4 8,00 12 5 10,75 5 4 4,00 8 5 6,75 6 7 4,25 67 35 58,25 165,130 23 40528 209,020 26 21932 177,045 25 32851

26 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 0 2 -0,50 2 2 1,50 11 5 9,75 16 15 12,25 79 53 65,43 162,763 28 41731 220,286 19 18484 175,385 26 33758

27 84714 AHMET ARSLAN 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 9 2 8,50 9 7 7,25 68 38 58,18 159,738 32 43575 220,201 20 18503 174,240 27 34380

28 12158 HİLAL ALTAN 12 25 14 21,50 10 4 9,00 9 8 7,00 10 7 8,25 7 10 4,50 14 15 10,25 75 58 60,50 163,553 27 41339 223,560 18 17573 174,018 28 34509

29 12170 ZEHRA ZAMAN 12 27 11 24,25 16 4 15,00 11 6 9,50 8 9 5,75 1 1 0,75 8 8 6,00 71 39 61,25 173,715 19 35816 203,603 28 23862 172,020 29 35595

30 12025 FURKAN KOS 12 24 14 20,50 14 6 12,50 14 12 11,00 4 15 0,25 7 13 3,75 15 14 11,50 78 74 59,50 161,753 29 42298 214,090 25 20332 170,073 30 36678
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

31 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 26 9 23,75 20 3 19,25 1 1 0,75 6 3 5,25 3 8 1,00 56 24 50,00 161,005 31 42759 192,833 33 28280 168,610 31 37509

32 12301 ARDA YILDIRIM 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 5 3 4,25 11 9 8,75 66 41 55,43 159,738 32 43575 206,191 27 22966 167,290 32 38250

33 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 15 14 11,50 10 4 9,00 15 7 13,25 13 1 12,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 58 33 49,75 164,983 24 40616 194,050 32 27739 167,138 33 38359

34 12321 UMUT YILMAZ 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 5 2 4,50 3 10 0,50 58 41 47,43 159,738 32 43575 192,356 34 28496 165,900 34 39047

35 12291 HİRA AYDEMİR 12 19 16 15,00 7 8 5,00 6 1 5,75 5 5 3,75 9 0 9,00 1 11 -1,75 47 41 36,75 144,658 46 52762 186,495 38 31352 164,898 35 39604

36 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 21 16 17,00 8 8 6,00 13 5 11,75 8 4 7,00 7 11 4,25 7 9 4,75 64 53 50,75 159,045 38 43908 196,650 31 26603 163,095 36 40557

37 12240 BEGÜM SAROHAN 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 3 2 2,50 3 8 1,00 56 39 45,93 159,738 32 43575 186,316 39 31455 162,425 37 40938

38 67988 OSMAN EGE DEMİREL 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 4 8 2,00 54 37 44,43 159,738 32 43575 184,256 41 32539 161,730 38 41331

39 12241 NİSANUR AYER 12 13 6 11,50 15 5 13,75 12 4 11,00 9 8 7,00 3 4 2,00 4 1 3,75 56 28 49,00 161,090 30 42720 188,440 36 30400 160,335 39 42050

40 12147 RAVZANUR AYTUN 12 20 16 16,00 9 6 7,50 12 3 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 7 2 6,50 2 5 0,75 52 32 44,00 154,945 41 45985 189,590 35 29792 159,935 40 42264

41 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 21 16 17,00 12 6 10,50 14 13 10,75 6 12 3,00 6 6 4,50 11 10 8,50 70 63 54,25 158,415 39 44211 196,965 30 26491 159,665 41 42420

42 12335 ESMA BİRGÜL 12B 21 14 17,50 10 3 9,25 2 7 0,25 2 11 -0,75 9 10 6,50 18 8 16,00 1 12 -2,00 3 11 0,25 66 76 47,00 208,588 3 16589 153,075 50 51950 153,365 42 45557

43 12040 METEHAN TAŞKIN 12 24 14 20,50 8 8 6,00 8 8 6,00 3 9 0,75 3 3 2,25 4 10 1,50 50 52 37,00 148,778 44 51104 166,550 48 44776 150,403 43 46832

44 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 16 21 10,75 5 9 2,75 11 10 8,50 5 11 2,25 9 8 7,00 5 14 1,50 51 73 32,75 138,660 51 54405 185,693 40 31813 150,350 44 46855

45 12420 AYTEN UZUN 12 24 9 21,75 9 3 8,25 1 3 0,25 5 8 3,00 3 7 1,25 7 12 4,00 49 42 38,50 148,738 45 51141 172,943 43 40567 148,973 45 48871

46 12172 SİMGE KARABULUT 12 26 14 22,50 8 8 6,00 7 1 6,75 1 8 -1,00 2 7 0,25 2 12 -1,00 46 50 33,50 149,840 43 50637 166,795 47 44633 147,335 46 49547

47 12051 RÜMEYSA TETİK 12 17 14 13,50 7 6 5,50 6 5 4,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 4 3,00 42 34 33,50 141,778 48 53584 172,600 44 40953 146,628 47 49842

48 12143 SUDE CİRMAN 12 20 5 18,75 1 4 0,00 8 6 6,50 3 5 1,75 5 6 3,50 7 8 5,00 44 34 35,50 141,500 49 53648 170,063 45 42678 146,350 48 49956

49 12284 AHMET ÇOBAN 12A 15 11 12,25 10 6 8,50 6 2 5,50 2 8 0,00 3 7 1,25 3 10 0,50 39 44 28,00 140,923 50 53837 160,238 49 48429 134,623 49 53906

50 12064 HATİCE OKYAY 12 14 16 10,00 3 12 0,00 4 4 3,00 5 12 2,00 8 9 5,75 11 19 6,25 45 72 27,00 127,780 53 56281 174,890 42 37908 134,235 50 54006

51 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 1 3 0,25 8 3 7,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 26 20 21,00 143,470 47 53117 149,573 52 53303 130,648 51 54813

52 12377 R OKAY AKCAN 12D 16 17 11,75 5 6 3,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 11 -0,75 26 39 16,25 129,153 52 56111 149,918 51 53176 125,928 52 55660

53 12400 DAMLA CANLI 12 8 11 5,25 6 6 4,50 4 8 2,00 2 10 -0,50 2 5 0,75 10 6 8,50 2 7 0,25 10 17 5,75 44 70 26,50 152,423 42 49525 143,453 53 55038 119,108 53 56612

54 12423 İLAYDA SARI 12G 13 17 8,75 2 7 0,25 2 6 0,50 1 8 -1,00 0 6 -1,50 3 8 1,00 21 52 8,00 120,143 54 56960 138,533 54 56044 110,353 54 57273
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

1 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 32 8 30,00 11 7 9,25 15 6 13,50 8 9 5,75 17 19 12,25 23 14 19,50 5 1 4,75 7 16 3,00 118 80 98,00 275,613 1 2821 216,535 21 19589 226,685 4 10516

2 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 17 3 16,25 38 2 37,50 20 0 20,00 34 4 33,00 35 3 34,25 176 20 171,00 231,685 2 8662 415,430 1 133 300,765 1 367

3 12335 ESMA BİRGÜL 12B 21 14 17,50 10 3 9,25 2 7 0,25 2 11 -0,75 9 10 6,50 18 8 16,00 1 12 -2,00 3 11 0,25 66 76 47,00 208,588 3 16589 153,075 50 51950 153,365 42 45557

4 12343 RAMAZAN EFE 12 26 9 23,75 14 5 12,75 26 4 25,00 18 2 17,50 25 4 24,00 31 4 30,00 140 28 133,00 202,768 4 19464 354,113 2 1600 247,228 2 5278

5 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 25 15 21,25 10 6 8,50 25 7 23,25 3 4 2,00 6 5 4,75 4 1 3,75 13 7 11,25 1 2 0,50 87 47 75,25 200,830 5 20615 227,048 16 16692 216,718 8 14064

6 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 34 4 33,00 14 6 12,50 20 7 18,25 14 4 13,00 12 11 9,25 21 7 19,25 115 39 105,25 199,605 6 21242 280,470 6 7581 216,175 9 14259

7 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 13 7 11,25 2 6 0,50 5 4 4,00 70 46 58,18 194,548 7 23987 187,456 37 30885 193,590 16 24130

8 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 30 10 27,50 18 2 17,50 22 12 19,00 10 9 7,75 12 9 9,75 17 19 12,25 109 61 93,75 193,928 8 24367 271,135 7 8792 215,858 10 14399

9 12028 ONUR KULAN 12O 19 5 17,75 17 3 16,25 26 10 23,50 15 5 13,75 19 7 17,25 32 8 30,00 128 38 118,50 193,885 9 24394 327,633 3 3055 223,440 5 11630

10 12237 ENES ARICI 12 28 12 25,00 14 6 12,50 24 7 22,25 11 7 9,25 13 6 11,50 15 16 11,00 105 54 91,50 190,823 10 26094 259,800 9 10385 219,593 7 12989

11 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 28 10 25,50 16 2 15,50 19 4 18,00 9 6 7,50 17 1 16,75 11 10 8,50 100 33 91,75 187,830 11 27811 265,850 8 9530 219,975 6 12855

12 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 22 12 19,00 12 4 11,00 24 12 21,00 15 4 14,00 4 6 2,50 9 3 8,25 86 41 75,75 186,450 12 28601 229,415 15 16136 190,040 17 25940

13 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 24 15 20,25 14 4 13,00 19 5 17,75 13 4 12,00 8 4 7,00 7 10 4,50 85 42 74,50 184,008 13 30084 233,303 14 15206 197,248 14 22279

14 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 31 6 29,50 15 2 14,50 18 9 15,75 4 8 2,00 13 6 11,50 17 11 14,25 98 42 87,50 181,970 14 31360 254,110 10 11318 200,025 13 20927

15 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 21 13 17,75 8 6 6,50 28 4 27,00 11 6 9,50 19 6 17,50 20 8 18,00 107 43 96,25 181,453 15 31677 288,778 5 6596 227,268 3 10342

16 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 20 18 15,50 11 4 10,00 7 7 5,25 14 10 11,50 3 4 2,00 55 43 44,25 181,300 16 31783 169,860 46 42800 183,378 19 29327

17 12087 ADİLE ÇAKIR 12 24 15 20,25 12 6 10,50 23 8 21,00 9 10 6,50 12 6 10,50 13 20 8,00 93 65 76,75 178,348 17 33343 241,193 11 13572 196,958 15 22418

18 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 30 5 28,75 12 5 10,75 11 6 9,50 9 5 7,75 14 7 12,25 9 4 8,00 85 32 77,00 176,165 18 34476 237,353 12 14349 202,360 11 19916

19 12170 ZEHRA ZAMAN 12 27 11 24,25 16 4 15,00 11 6 9,50 8 9 5,75 1 1 0,75 8 8 6,00 71 39 61,25 173,715 19 35816 203,603 28 23862 172,020 29 35595

20 12171 NİSA SERT 12 23 15 19,25 10 3 9,25 16 4 15,00 10 5 8,75 9 7 7,25 13 4 12,00 81 38 71,50 171,340 20 37147 236,023 13 14638 187,625 18 27167

21 12196 NİSANUR YÜYEN 12 24 11 21,25 10 3 9,25 15 4 14,00 8 4 7,00 5 2 4,50 6 6 4,50 68 30 60,50 170,338 21 37695 214,388 23 20228 178,948 23 31798

22 0 NİDA ÇINAR 12 27 8 25,00 7 8 5,00 10 5 8,75 11 7 9,25 10 10 7,50 9 13 5,75 74 51 61,25 166,043 22 40049 214,325 24 20259 182,158 21 29997

23 12267 EMENTE DOLGUN 12 27 10 24,50 9 4 8,00 12 5 10,75 5 4 4,00 8 5 6,75 6 7 4,25 67 35 58,25 165,130 23 40528 209,020 26 21932 177,045 25 32851

24 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 15 14 11,50 10 4 9,00 15 7 13,25 13 1 12,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 58 33 49,75 164,983 24 40616 194,050 32 27739 167,138 33 38359

25 12195 SUDENAZ YUMUK 12 22 12 19,00 11 2 10,50 12 8 10,00 8 4 7,00 12 4 11,00 11 5 9,75 76 35 67,25 164,550 25 40840 225,235 17 17148 180,605 22 30855

26 12173 IRMAK KORKMAZ 12 25 13 21,75 11 3 10,25 10 6 8,50 7 5 5,75 7 3 6,25 6 10 3,50 66 40 56,00 164,105 26 41075 201,458 29 24668 177,370 24 32682

27 12158 HİLAL ALTAN 12 25 14 21,50 10 4 9,00 9 8 7,00 10 7 8,25 7 10 4,50 14 15 10,25 75 58 60,50 163,553 27 41339 223,560 18 17573 174,018 28 34509

28 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 0 2 -0,50 2 2 1,50 11 5 9,75 16 15 12,25 79 53 65,43 162,763 28 41731 220,286 19 18484 175,385 26 33758

29 12025 FURKAN KOS 12 24 14 20,50 14 6 12,50 14 12 11,00 4 15 0,25 7 13 3,75 15 14 11,50 78 74 59,50 161,753 29 42298 214,090 25 20332 170,073 30 36678

30 12241 NİSANUR AYER 12 13 6 11,50 15 5 13,75 12 4 11,00 9 8 7,00 3 4 2,00 4 1 3,75 56 28 49,00 161,090 30 42720 188,440 36 30400 160,335 39 42050
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

31 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 26 9 23,75 20 3 19,25 1 1 0,75 6 3 5,25 3 8 1,00 56 24 50,00 161,005 31 42759 192,833 33 28280 168,610 31 37509

32 0 EFE KALI 12C 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 27 7 25,25 32 5 30,75 109 41 98,43 159,738 32 43575 307,776 4 4612 201,345 12 20336

33 84714 AHMET ARSLAN 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 9 2 8,50 9 7 7,25 68 38 58,18 159,738 32 43575 220,201 20 18503 174,240 27 34380

34 12301 ARDA YILDIRIM 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 5 3 4,25 11 9 8,75 66 41 55,43 159,738 32 43575 206,191 27 22966 167,290 32 38250

35 12321 UMUT YILMAZ 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 5 2 4,50 3 10 0,50 58 41 47,43 159,738 32 43575 192,356 34 28496 165,900 34 39047

36 12240 BEGÜM SAROHAN 12 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 3 2 2,50 3 8 1,00 56 39 45,93 159,738 32 43575 186,316 39 31455 162,425 37 40938

37 67988 OSMAN EGE DEMİREL 12A 22 12 18,56 10 5 8,58 12 6 10,53 6 6 4,76 4 8 2,00 54 37 44,43 159,738 32 43575 184,256 41 32539 161,730 38 41331

38 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 21 16 17,00 8 8 6,00 13 5 11,75 8 4 7,00 7 11 4,25 7 9 4,75 64 53 50,75 159,045 38 43908 196,650 31 26603 163,095 36 40557

39 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 21 16 17,00 12 6 10,50 14 13 10,75 6 12 3,00 6 6 4,50 11 10 8,50 70 63 54,25 158,415 39 44211 196,965 30 26491 159,665 41 42420

40 0 S CEYLİN URLU 12 22 9 19,75 5 3 4,25 16 5 14,75 2 1 1,75 15 1 14,75 2 2 1,50 62 21 56,75 157,380 40 44806 216,263 22 19670 182,925 20 29552

41 12147 RAVZANUR AYTUN 12 20 16 16,00 9 6 7,50 12 3 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 7 2 6,50 2 5 0,75 52 32 44,00 154,945 41 45985 189,590 35 29792 159,935 40 42264

42 12400 DAMLA CANLI 12 8 11 5,25 6 6 4,50 4 8 2,00 2 10 -0,50 2 5 0,75 10 6 8,50 2 7 0,25 10 17 5,75 44 70 26,50 152,423 42 49525 143,453 53 55038 119,108 53 56612

43 12172 SİMGE KARABULUT 12 26 14 22,50 8 8 6,00 7 1 6,75 1 8 -1,00 2 7 0,25 2 12 -1,00 46 50 33,50 149,840 43 50637 166,795 47 44633 147,335 46 49547

44 12040 METEHAN TAŞKIN 12 24 14 20,50 8 8 6,00 8 8 6,00 3 9 0,75 3 3 2,25 4 10 1,50 50 52 37,00 148,778 44 51104 166,550 48 44776 150,403 43 46832

45 12420 AYTEN UZUN 12 24 9 21,75 9 3 8,25 1 3 0,25 5 8 3,00 3 7 1,25 7 12 4,00 49 42 38,50 148,738 45 51141 172,943 43 40567 148,973 45 48871

46 12291 HİRA AYDEMİR 12 19 16 15,00 7 8 5,00 6 1 5,75 5 5 3,75 9 0 9,00 1 11 -1,75 47 41 36,75 144,658 46 52762 186,495 38 31352 164,898 35 39604

47 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 1 3 0,25 8 3 7,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 26 20 21,00 143,470 47 53117 149,573 52 53303 130,648 51 54813

48 12051 RÜMEYSA TETİK 12 17 14 13,50 7 6 5,50 6 5 4,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 4 3,00 42 34 33,50 141,778 48 53584 172,600 44 40953 146,628 47 49842

49 12143 SUDE CİRMAN 12 20 5 18,75 1 4 0,00 8 6 6,50 3 5 1,75 5 6 3,50 7 8 5,00 44 34 35,50 141,500 49 53648 170,063 45 42678 146,350 48 49956

50 12284 AHMET ÇOBAN 12A 15 11 12,25 10 6 8,50 6 2 5,50 2 8 0,00 3 7 1,25 3 10 0,50 39 44 28,00 140,923 50 53837 160,238 49 48429 134,623 49 53906

51 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 16 21 10,75 5 9 2,75 11 10 8,50 5 11 2,25 9 8 7,00 5 14 1,50 51 73 32,75 138,660 51 54405 185,693 40 31813 150,350 44 46855

52 12377 R OKAY AKCAN 12D 16 17 11,75 5 6 3,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 11 -0,75 26 39 16,25 129,153 52 56111 149,918 51 53176 125,928 52 55660

53 12064 HATİCE OKYAY 12 14 16 10,00 3 12 0,00 4 4 3,00 5 12 2,00 8 9 5,75 11 19 6,25 45 72 27,00 127,780 53 56281 174,890 42 37908 134,235 50 54006

54 12423 İLAYDA SARI 12G 13 17 8,75 2 7 0,25 2 6 0,50 1 8 -1,00 0 6 -1,50 3 8 1,00 21 52 8,00 120,143 54 56960 138,533 54 56044 110,353 54 57273
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,0 11,5 20,08 10,4 5,3 9,08 12,1 4,7 10,95 5,7 4,4 4,67 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 76,6 44,8 65,44 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 22,2 11,8 19,17 10,0 5,0 8,75 13,2 5,8 11,79 6,9 6,1 5,46 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 72,5 44,4 61,39 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 20,2 15,7 16,22 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 34 4 33,00 35 3 34,25 69 7 67,25 231,685 1 2 8662 415,430 1 1 133 300,765 1 1 367

2 12343 RAMAZAN EFE 12 25 4 24,00 31 4 30,00 56 8 54,00 202,768 1 4 19464 354,113 1 2 1600 247,228 1 2 5278

3 12028 ONUR KULAN 12O 19 7 17,25 32 8 30,00 51 15 47,25 193,885 1 9 24394 327,633 1 3 3055 223,440 1 5 11630

4 0 EFE KALI 12C 27 7 25,25 32 5 30,75 59 12 56,00 159,738 1 32 43575 307,776 1 4 4612 201,345 1 12 20336

5 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 19 6 17,50 20 8 18,00 39 14 35,50 181,453 6 15 31677 288,778 1 5 6596 227,268 1 3 10342

6 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 12 11 9,25 21 7 19,25 33 18 28,50 199,605 3 6 21242 280,470 2 6 7581 216,175 4 9 14259

7 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 12 9 9,75 17 19 12,25 29 28 22,00 193,928 4 8 24367 271,135 3 7 8792 215,858 5 10 14399

8 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 17 1 16,75 11 10 8,50 28 11 25,25 187,830 4 11 27811 265,850 2 8 9530 219,975 2 6 12855

9 12237 ENES ARICI 12 13 6 11,50 15 16 11,00 28 22 22,50 190,823 3 10 26094 259,800 3 9 10385 219,593 3 7 12989

10 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 13 6 11,50 17 11 14,25 30 17 25,75 181,970 5 14 31360 254,110 4 10 11318 200,025 6 13 20927

11 12087 ADİLE ÇAKIR 12 12 6 10,50 13 20 8,00 25 26 18,50 178,348 7 17 33343 241,193 4 11 13572 196,958 6 15 22418

12 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 14 7 12,25 9 4 8,00 23 11 20,25 176,165 8 18 34476 237,353 5 12 14349 202,360 4 11 19916

13 12171 NİSA SERT 12 9 7 7,25 13 4 12,00 22 11 19,25 171,340 10 20 37147 236,023 6 13 14638 187,625 8 18 27167

14 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 8 4 7,00 7 10 4,50 15 14 11,50 184,008 5 13 30084 233,303 7 14 15206 197,248 5 14 22279

15 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 4 6 2,50 9 3 8,25 13 9 10,75 186,450 1 12 28601 229,415 1 15 16136 190,040 1 17 25940

16 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 6 5 4,75 4 1 3,75 13 7 11,25 1 2 0,50 24 15 20,25 200,830 2 5 20615 227,048 5 16 16692 216,718 3 8 14064

17 12195 SUDENAZ YUMUK 12 12 4 11,00 11 5 9,75 23 9 20,75 164,550 15 25 40840 225,235 8 17 17148 180,605 12 22 30855

18 12158 HİLAL ALTAN 12 7 10 4,50 14 15 10,25 21 25 14,75 163,553 17 27 41339 223,560 9 18 17573 174,018 17 28 34509

19 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 0 2 -0,50 2 2 1,50 11 5 9,75 16 15 12,25 29 24 23,00 162,763 7 28 41731 220,286 6 19 18484 175,385 7 26 33758

20 84714 AHMET ARSLAN 12 9 2 8,50 9 7 7,25 18 9 15,75 159,738 21 32 43575 220,201 10 20 18503 174,240 16 27 34380

21 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 17 19 12,25 23 14 19,50 5 1 4,75 7 16 3,00 52 50 39,50 275,613 1 1 2821 216,535 7 21 19589 226,685 2 4 10516

22 0 S CEYLİN URLU 12 15 1 14,75 2 2 1,50 17 3 16,25 157,380 25 40 44806 216,263 11 22 19670 182,925 10 20 29552

23 12196 NİSANUR YÜYEN 12 5 2 4,50 6 6 4,50 11 8 9,00 170,338 11 21 37695 214,388 12 23 20228 178,948 13 23 31798

24 0 NİDA ÇINAR 12 10 10 7,50 9 13 5,75 19 23 13,25 166,043 12 22 40049 214,325 13 24 20259 182,158 11 21 29997

25 12025 FURKAN KOS 12 7 13 3,75 15 14 11,50 22 27 15,25 161,753 18 29 42298 214,090 14 25 20332 170,073 19 30 36678

26 12267 EMENTE DOLGUN 12 8 5 6,75 6 7 4,25 14 12 11,00 165,130 13 23 40528 209,020 15 26 21932 177,045 15 25 32851

27 12301 ARDA YILDIRIM 12A 5 3 4,25 11 9 8,75 16 12 13,00 159,738 8 32 43575 206,191 8 27 22966 167,290 8 32 38250

28 12170 ZEHRA ZAMAN 12 1 1 0,75 8 8 6,00 9 9 6,75 173,715 9 19 35816 203,603 16 28 23862 172,020 18 29 35595

29 12173 IRMAK KORKMAZ 12 7 3 6,25 6 10 3,50 13 13 9,75 164,105 16 26 41075 201,458 17 29 24668 177,370 14 24 32682

30 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 6 6 4,50 11 10 8,50 17 16 13,00 158,415 10 39 44211 196,965 9 30 26491 159,665 10 41 42420
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 20,2 15,7 16,22 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

31 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 7 11 4,25 7 9 4,75 14 20 9,00 159,045 24 38 43908 196,650 18 31 26603 163,095 24 36 40557

32 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 5 4 4,00 0 3 -0,75 5 7 3,25 164,983 14 24 40616 194,050 19 32 27739 167,138 21 33 38359

33 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 6 3 5,25 3 8 1,00 9 11 6,25 161,005 20 31 42759 192,833 20 33 28280 168,610 20 31 37509

34 12321 UMUT YILMAZ 12 5 2 4,50 3 10 0,50 8 12 5,00 159,738 21 32 43575 192,356 21 34 28496 165,900 22 34 39047

35 12147 RAVZANUR AYTUN 12 1 0 1,00 7 2 6,50 2 5 0,75 10 7 8,25 154,945 26 41 45985 189,590 22 35 29792 159,935 27 40 42264

36 12241 NİSANUR AYER 12 3 4 2,00 4 1 3,75 7 5 5,75 161,090 19 30 42720 188,440 23 36 30400 160,335 26 39 42050

37 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 13 7 11,25 2 6 0,50 5 4 4,00 20 17 15,75 194,548 2 7 23987 187,456 24 37 30885 193,590 7 16 24130

38 12291 HİRA AYDEMİR 12 9 0 9,00 1 11 -1,75 10 11 7,25 144,658 31 46 52762 186,495 25 38 31352 164,898 23 35 39604

39 12240 BEGÜM SAROHAN 12 3 2 2,50 3 8 1,00 6 10 3,50 159,738 21 32 43575 186,316 26 39 31455 162,425 25 37 40938

40 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 9 8 7,00 5 14 1,50 14 22 8,50 138,660 35 51 54405 185,693 27 40 31813 150,350 29 44 46855

41 67988 OSMAN EGE DEMİREL 12A 4 8 2,00 4 8 2,00 159,738 8 32 43575 184,256 10 41 32539 161,730 9 38 41331

42 12064 HATİCE OKYAY 12 8 9 5,75 11 19 6,25 19 28 12,00 127,780 36 53 56281 174,890 28 42 37908 134,235 34 50 54006

43 12420 AYTEN UZUN 12 3 7 1,25 7 12 4,00 10 19 5,25 148,738 30 45 51141 172,943 29 43 40567 148,973 30 45 48871

44 12051 RÜMEYSA TETİK 12 4 2 3,50 4 4 3,00 8 6 6,50 141,778 33 48 53584 172,600 30 44 40953 146,628 32 47 49842

45 12143 SUDE CİRMAN 12 5 6 3,50 7 8 5,00 12 14 8,50 141,500 34 49 53648 170,063 31 45 42678 146,350 33 48 49956

46 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 14 10 11,50 3 4 2,00 17 14 13,50 181,300 6 16 31783 169,860 32 46 42800 183,378 9 19 29327

47 12172 SİMGE KARABULUT 12 2 7 0,25 2 12 -1,00 4 19 -0,75 149,840 28 43 50637 166,795 33 47 44633 147,335 31 46 49547

48 12040 METEHAN TAŞKIN 12 3 3 2,25 4 10 1,50 7 13 3,75 148,778 29 44 51104 166,550 34 48 44776 150,403 28 43 46832

49 12284 AHMET ÇOBAN 12A 3 7 1,25 3 10 0,50 6 17 1,75 140,923 11 50 53837 160,238 11 49 48429 134,623 11 49 53906

50 12335 ESMA BİRGÜL 12B 9 10 6,50 18 8 16,00 1 12 -2,00 3 11 0,25 31 41 20,75 208,588 1 3 16589 153,075 1 50 51950 153,365 1 42 45557

51 12377 R OKAY AKCAN 12D 1 1 0,75 2 11 -0,75 3 12 0,00 129,153 1 52 56111 149,918 1 51 53176 125,928 1 52 55660

52 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 12 7 10,25 143,470 32 47 53117 149,573 35 52 53303 130,648 35 51 54813

53 12400 DAMLA CANLI 12 2 5 0,75 10 6 8,50 2 7 0,25 10 17 5,75 24 35 15,25 152,423 27 42 49525 143,453 36 53 55038 119,108 36 53 56612

54 12423 İLAYDA SARI 12G 0 6 -1,50 3 8 1,00 3 14 -0,50 120,143 1 54 56960 138,533 1 54 56044 110,353 1 54 57273
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 20,2 15,7 16,22 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 20,2 15,7 16,22 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 34 4 33,00 35 3 34,25 69 7 67,25 231,685 1 2 8662 415,430 1 1 133 300,765 1 1 367

2 12343 RAMAZAN EFE 12 25 4 24,00 31 4 30,00 56 8 54,00 202,768 1 4 19464 354,113 1 2 1600 247,228 1 2 5278

3 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 19 6 17,50 20 8 18,00 39 14 35,50 181,453 6 15 31677 288,778 1 5 6596 227,268 1 3 10342

4 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 17 19 12,25 23 14 19,50 5 1 4,75 7 16 3,00 52 50 39,50 275,613 1 1 2821 216,535 7 21 19589 226,685 2 4 10516

5 12028 ONUR KULAN 12O 19 7 17,25 32 8 30,00 51 15 47,25 193,885 1 9 24394 327,633 1 3 3055 223,440 1 5 11630

6 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 17 1 16,75 11 10 8,50 28 11 25,25 187,830 4 11 27811 265,850 2 8 9530 219,975 2 6 12855

7 12237 ENES ARICI 12 13 6 11,50 15 16 11,00 28 22 22,50 190,823 3 10 26094 259,800 3 9 10385 219,593 3 7 12989

8 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 6 5 4,75 4 1 3,75 13 7 11,25 1 2 0,50 24 15 20,25 200,830 2 5 20615 227,048 5 16 16692 216,718 3 8 14064

9 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 12 11 9,25 21 7 19,25 33 18 28,50 199,605 3 6 21242 280,470 2 6 7581 216,175 4 9 14259

10 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 12 9 9,75 17 19 12,25 29 28 22,00 193,928 4 8 24367 271,135 3 7 8792 215,858 5 10 14399

11 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 14 7 12,25 9 4 8,00 23 11 20,25 176,165 8 18 34476 237,353 5 12 14349 202,360 4 11 19916

12 0 EFE KALI 12C 27 7 25,25 32 5 30,75 59 12 56,00 159,738 1 32 43575 307,776 1 4 4612 201,345 1 12 20336

13 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 13 6 11,50 17 11 14,25 30 17 25,75 181,970 5 14 31360 254,110 4 10 11318 200,025 6 13 20927

14 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 8 4 7,00 7 10 4,50 15 14 11,50 184,008 5 13 30084 233,303 7 14 15206 197,248 5 14 22279

15 12087 ADİLE ÇAKIR 12 12 6 10,50 13 20 8,00 25 26 18,50 178,348 7 17 33343 241,193 4 11 13572 196,958 6 15 22418

16 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 13 7 11,25 2 6 0,50 5 4 4,00 20 17 15,75 194,548 2 7 23987 187,456 24 37 30885 193,590 7 16 24130

17 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 4 6 2,50 9 3 8,25 13 9 10,75 186,450 1 12 28601 229,415 1 15 16136 190,040 1 17 25940

18 12171 NİSA SERT 12 9 7 7,25 13 4 12,00 22 11 19,25 171,340 10 20 37147 236,023 6 13 14638 187,625 8 18 27167

19 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 14 10 11,50 3 4 2,00 17 14 13,50 181,300 6 16 31783 169,860 32 46 42800 183,378 9 19 29327

20 0 S CEYLİN URLU 12 15 1 14,75 2 2 1,50 17 3 16,25 157,380 25 40 44806 216,263 11 22 19670 182,925 10 20 29552

21 0 NİDA ÇINAR 12 10 10 7,50 9 13 5,75 19 23 13,25 166,043 12 22 40049 214,325 13 24 20259 182,158 11 21 29997

22 12195 SUDENAZ YUMUK 12 12 4 11,00 11 5 9,75 23 9 20,75 164,550 15 25 40840 225,235 8 17 17148 180,605 12 22 30855

23 12196 NİSANUR YÜYEN 12 5 2 4,50 6 6 4,50 11 8 9,00 170,338 11 21 37695 214,388 12 23 20228 178,948 13 23 31798

24 12173 IRMAK KORKMAZ 12 7 3 6,25 6 10 3,50 13 13 9,75 164,105 16 26 41075 201,458 17 29 24668 177,370 14 24 32682

25 12267 EMENTE DOLGUN 12 8 5 6,75 6 7 4,25 14 12 11,00 165,130 13 23 40528 209,020 15 26 21932 177,045 15 25 32851

26 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 0 2 -0,50 2 2 1,50 11 5 9,75 16 15 12,25 29 24 23,00 162,763 7 28 41731 220,286 6 19 18484 175,385 7 26 33758

27 84714 AHMET ARSLAN 12 9 2 8,50 9 7 7,25 18 9 15,75 159,738 21 32 43575 220,201 10 20 18503 174,240 16 27 34380

28 12158 HİLAL ALTAN 12 7 10 4,50 14 15 10,25 21 25 14,75 163,553 17 27 41339 223,560 9 18 17573 174,018 17 28 34509

29 12170 ZEHRA ZAMAN 12 1 1 0,75 8 8 6,00 9 9 6,75 173,715 9 19 35816 203,603 16 28 23862 172,020 18 29 35595

30 12025 FURKAN KOS 12 7 13 3,75 15 14 11,50 22 27 15,25 161,753 18 29 42298 214,090 14 25 20332 170,073 19 30 36678
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 20,2 15,7 16,22 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

31 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 6 3 5,25 3 8 1,00 9 11 6,25 161,005 20 31 42759 192,833 20 33 28280 168,610 20 31 37509

32 12301 ARDA YILDIRIM 12A 5 3 4,25 11 9 8,75 16 12 13,00 159,738 8 32 43575 206,191 8 27 22966 167,290 8 32 38250

33 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 5 4 4,00 0 3 -0,75 5 7 3,25 164,983 14 24 40616 194,050 19 32 27739 167,138 21 33 38359

34 12321 UMUT YILMAZ 12 5 2 4,50 3 10 0,50 8 12 5,00 159,738 21 32 43575 192,356 21 34 28496 165,900 22 34 39047

35 12291 HİRA AYDEMİR 12 9 0 9,00 1 11 -1,75 10 11 7,25 144,658 31 46 52762 186,495 25 38 31352 164,898 23 35 39604

36 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 7 11 4,25 7 9 4,75 14 20 9,00 159,045 24 38 43908 196,650 18 31 26603 163,095 24 36 40557

37 12240 BEGÜM SAROHAN 12 3 2 2,50 3 8 1,00 6 10 3,50 159,738 21 32 43575 186,316 26 39 31455 162,425 25 37 40938

38 67988 OSMAN EGE DEMİREL 12A 4 8 2,00 4 8 2,00 159,738 8 32 43575 184,256 10 41 32539 161,730 9 38 41331

39 12241 NİSANUR AYER 12 3 4 2,00 4 1 3,75 7 5 5,75 161,090 19 30 42720 188,440 23 36 30400 160,335 26 39 42050

40 12147 RAVZANUR AYTUN 12 1 0 1,00 7 2 6,50 2 5 0,75 10 7 8,25 154,945 26 41 45985 189,590 22 35 29792 159,935 27 40 42264

41 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 6 6 4,50 11 10 8,50 17 16 13,00 158,415 10 39 44211 196,965 9 30 26491 159,665 10 41 42420

42 12335 ESMA BİRGÜL 12B 9 10 6,50 18 8 16,00 1 12 -2,00 3 11 0,25 31 41 20,75 208,588 1 3 16589 153,075 1 50 51950 153,365 1 42 45557

43 12040 METEHAN TAŞKIN 12 3 3 2,25 4 10 1,50 7 13 3,75 148,778 29 44 51104 166,550 34 48 44776 150,403 28 43 46832

44 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 9 8 7,00 5 14 1,50 14 22 8,50 138,660 35 51 54405 185,693 27 40 31813 150,350 29 44 46855

45 12420 AYTEN UZUN 12 3 7 1,25 7 12 4,00 10 19 5,25 148,738 30 45 51141 172,943 29 43 40567 148,973 30 45 48871

46 12172 SİMGE KARABULUT 12 2 7 0,25 2 12 -1,00 4 19 -0,75 149,840 28 43 50637 166,795 33 47 44633 147,335 31 46 49547

47 12051 RÜMEYSA TETİK 12 4 2 3,50 4 4 3,00 8 6 6,50 141,778 33 48 53584 172,600 30 44 40953 146,628 32 47 49842

48 12143 SUDE CİRMAN 12 5 6 3,50 7 8 5,00 12 14 8,50 141,500 34 49 53648 170,063 31 45 42678 146,350 33 48 49956

49 12284 AHMET ÇOBAN 12A 3 7 1,25 3 10 0,50 6 17 1,75 140,923 11 50 53837 160,238 11 49 48429 134,623 11 49 53906

50 12064 HATİCE OKYAY 12 8 9 5,75 11 19 6,25 19 28 12,00 127,780 36 53 56281 174,890 28 42 37908 134,235 34 50 54006

51 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 12 7 10,25 143,470 32 47 53117 149,573 35 52 53303 130,648 35 51 54813

52 12377 R OKAY AKCAN 12D 1 1 0,75 2 11 -0,75 3 12 0,00 129,153 1 52 56111 149,918 1 51 53176 125,928 1 52 55660

53 12400 DAMLA CANLI 12 2 5 0,75 10 6 8,50 2 7 0,25 10 17 5,75 24 35 15,25 152,423 27 42 49525 143,453 36 53 55038 119,108 36 53 56612

54 12423 İLAYDA SARI 12G 0 6 -1,50 3 8 1,00 3 14 -0,50 120,143 1 54 56960 138,533 1 54 56044 110,353 1 54 57273
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 20,2 15,7 16,22 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 54 856 2504 59052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,6 6,4 5,02 4,8 2,9 4,11 7,0 4,0 5,97 7,0 5,7 5,56 25,4 19,0 20,66 187,710 204,830 184,850

Okul Ortalaması 1,2 1,1 0,89 1,2 0,6 1,02 8,5 5,3 7,16 9,3 8,7 7,15 20,2 15,7 16,22 168,820 214,520 177,970

KATILIMLAR

1 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 17 19 12,25 23 14 19,50 5 1 4,75 7 16 3,00 52 50 39,50 275,613 1 1 2821 216,535 7 21 19589 226,685 2 4 10516

2 12335 ESMA BİRGÜL 12B 9 10 6,50 18 8 16,00 1 12 -2,00 3 11 0,25 31 41 20,75 208,588 1 3 16589 153,075 1 50 51950 153,365 1 42 45557

3 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 6 5 4,75 4 1 3,75 13 7 11,25 1 2 0,50 24 15 20,25 200,830 2 5 20615 227,048 5 16 16692 216,718 3 8 14064

4 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 13 7 11,25 2 6 0,50 5 4 4,00 20 17 15,75 194,548 2 7 23987 187,456 24 37 30885 193,590 7 16 24130

5 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 14 10 11,50 3 4 2,00 17 14 13,50 181,300 6 16 31783 169,860 32 46 42800 183,378 9 19 29327

6 84006 ELİF NAS CEVHER 12A 0 2 -0,50 2 2 1,50 11 5 9,75 16 15 12,25 29 24 23,00 162,763 7 28 41731 220,286 6 19 18484 175,385 7 26 33758

7 12147 RAVZANUR AYTUN 12 1 0 1,00 7 2 6,50 2 5 0,75 10 7 8,25 154,945 26 41 45985 189,590 22 35 29792 159,935 27 40 42264

8 12400 DAMLA CANLI 12 2 5 0,75 10 6 8,50 2 7 0,25 10 17 5,75 24 35 15,25 152,423 27 42 49525 143,453 36 53 55038 119,108 36 53 56612

9 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 12 7 10,25 143,470 32 47 53117 149,573 35 52 53303 130,648 35 51 54813

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE ÇAKIR 12087 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,348 187,710 7 17 484 1245 33343

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
241,193 204,830 4 11 274 493 13572

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
196,958 184,850 6 15 386 818 22418

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 19 7 17,25 58

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 12 6 10,50 26 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 4 6 2,50 18 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 4 7 2,25 17 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 13 20 8,00 20 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 93 65 76,75 27 54,91 61,39 65,43

Matematik ADC    eb   DDa  BACe       C  ABA  de  

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri  eBEAc Ee aec beBbED Cbdee aaDdC bdbABbB

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARSLAN 84714 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,738 187,710 21 32 713 1818 43575

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
220,201 204,830 10 20 361 667 18503

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
174,240 184,850 16 27 601 1356 34380

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 18,56 46

Tarih-1 5 3 1 2,83 57

Coğrafya-1 5 2 1 1,76 35

Felsefe 5 2 2 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2,11 42

TYT Sosyal 20 10 5 8,58 43

Matematik-1 30 11 5 9,28 31

Geometri 10 1 0 1,26 13

TYT Matematik 40 12 6 10,53 26

Fizik 7 2 3 1,16 17

Kimya 7 3 1 2,28 33

Biyoloji 6 2 2 1,32 22

TYT Fen 20 6 6 4,76 24

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 9 2 8,50 21 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 7 1 6,75 48 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 9 7 7,25 18 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 67 37 58,17 21 54,91 61,39 65,43

Matematik A C    C    DDa BB             b A    B 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri BdB    EC EBD bd              aC  dd B c

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜMÜŞTEKİN 12104 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,470 187,710 32 47 795 2220 53117

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
149,573 204,830 35 52 813 2298 53303

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
130,648 184,850 35 51 821 2317 54813

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 3 0,25 1

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36

Matematik-1 30 4 2 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,17 0,14 0,73

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,10 0,20 1,69

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,44 1,88

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,15 0,12 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 0,70 0,89 5,02

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,13 0,38 1,27

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 0,14 0,19 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,12 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,22 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,11 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 0 5,00 13 0,40 1,02 4,11

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 4 1 3,75 9 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 26 20 21,00 8 54,91 61,39 65,43

Edebiyat-Sosyal-1                          c        C   E 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED            D AB                            

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik AD C       b                  C         

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE



Fen Bilimleri dc  c    Ed  b                          

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR DOĞRU 12142 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,008 187,710 5 13 437 1096 30084

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
233,303 204,830 7 14 304 545 15206

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
197,248 184,850 5 14 382 810 22279

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 8 4 7,00 18 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 85 42 74,50 27 54,91 61,39 65,43

Matematik AD C D  a DbC    C  e    d      A       

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dc B  ac E B ceD  d     D     d   cB  eA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN UZUN 12420 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,738 187,710 30 45 774 2122 51141

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
172,943 204,830 29 43 718 1756 40567

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
148,973 184,850 30 45 769 2004 48871

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 8 3,00 15

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 3 7 1,25 3 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 49 42 38,50 14 54,91 61,39 65,43

Matematik A c        D  Bcdd  b               d d 

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri d ed   cddC eD  E  a    e    aE C  Bde A

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM MALKOÇ 12079 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,548 187,710 2 7 333 868 23987

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
187,456 204,830 24 37 622 1328 30885

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
193,590 184,850 7 16 416 882 24130

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 18,56 46

Tarih-1 5 3 1 2,83 57

Coğrafya-1 5 2 1 1,76 35

Felsefe 5 2 2 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2,11 42

TYT Sosyal 20 10 5 8,58 43

Matematik-1 30 11 5 9,28 31

Geometri 10 1 0 1,26 13

TYT Matematik 40 12 6 10,53 26

Fizik 7 2 3 1,16 17

Kimya 7 3 1 2,28 33

Biyoloji 6 2 2 1,32 22

TYT Fen 20 6 6 4,76 24

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,17 0,14 0,73

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 0,10 0,20 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,28 0,44 1,88

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,15 0,12 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 7 11,25 28 0,70 0,89 5,02

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 2 6 0,50 1 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 2 0 2,00 14 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 69 45 58,17 21 54,91 61,39 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 Ac  DEa c B         d   AAddC CCAA Ea E 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik eD a     db    Ad                 a     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri  B           D b  b      C    d    B e A

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SAROHAN 12240 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,738 187,710 21 32 713 1818 43575

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
186,316 204,830 26 39 631 1359 31455

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
162,425 184,850 25 37 705 1668 40938

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 18,56 46

Tarih-1 5 3 1 2,83 57

Coğrafya-1 5 2 1 1,76 35

Felsefe 5 2 2 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2,11 42

TYT Sosyal 20 10 5 8,58 43

Matematik-1 30 11 5 9,28 31

Geometri 10 1 0 1,26 13

TYT Matematik 40 12 6 10,53 26

Fizik 7 2 3 1,16 17

Kimya 7 3 1 2,28 33

Biyoloji 6 2 2 1,32 22

TYT Fen 20 6 6 4,76 24

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 3 2 2,50 6 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 55 38 45,92 16 54,91 61,39 65,43

Matematik ADcb          B                         

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri    c     dC  c             e    C  cdbdA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA CANLI 12400 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,423 187,710 27 42 754 2027 49525

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
143,453 204,830 36 53 825 2379 55038

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
119,108 184,850 36 53 839 2441 56612

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

Matematik-1 30 3 6 1,50 5

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,17 0,14 0,73

Edebiyat 18 1 2 0,50 3 0,10 0,20 1,69

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,28 0,44 1,88

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,15 0,12 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 5 0,75 2 0,70 0,89 5,02

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,13 0,38 1,27

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,14 0,19 1,19

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,06 0,12 0,59

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,08 0,22 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,11 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 6 8,50 21 0,40 1,02 4,11

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 2 7 0,25 1 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 4 7 2,25 17 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 10 17 5,75 14 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 44 70 26,50 9 54,91 61,39 65,43

Edebiyat-Sosyal-1         c            B b Cb b       e   

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 Ce E     A d b  ceDA   D   E DBB      d       

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik  ab    a     Dd c c            A    d   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE



Fen Bilimleri ecad    ed    ce bcDdCEcD be abCBEB AaA 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMENTE DOLGUN 12267 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,130 187,710 13 23 671 1675 40528

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
209,020 204,830 15 26 431 823 21932

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
177,045 184,850 15 25 568 1275 32851

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 8 5 6,75 17 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 67 35 58,25 21 54,91 61,39 65,43

Matematik ADa  A    e DDa  BcCe              E    

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri ceB           Dd bE        c  dC  Bb  A 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR TÜRK 12115 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,983 187,710 14 24 672 1681 40616

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
194,050 204,830 19 32 559 1150 27739

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
167,138 184,850 21 33 667 1547 38359

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 11 7 9,25 31

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 13 1 12,75 64

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 5 4 4,00 10 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 58 33 49,75 18 54,91 61,39 65,43

Matematik AD a       e  Be               cA B     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri           d                         dd  

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARICI 12237 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,823 187,710 3 10 358 934 26094

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
259,800 204,830 3 9 204 362 10385

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
219,593 184,850 3 7 235 470 12989

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 20 7 18,25 61

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 13 6 11,50 29 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 5 3 4,25 33 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 15 16 11,00 28 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 105 54 91,50 33 54,91 61,39 65,43

Matematik ADC eA eD a DD C BbCC  BD dc            

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri cdcbc  ECdE beD  cE   dcDCEBeDaCabcC BAB

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KOS 12025 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,753 187,710 18 29 697 1763 42298

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
214,090 204,830 14 25 405 755 20332

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
170,073 184,850 19 30 641 1464 36678

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 14 12 11,00 37

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 12 11,00 28

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 4 15 0,25 1

Matematik-2 30 7 10 4,50 15 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 7 13 3,75 9 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 5 5 3,75 27 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 5 5 3,75 29 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 78 74 59,50 21 54,91 61,39 65,43

Matematik ADBa DEbaa Da dbCa  e b       ee    d   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dccBED Ec C d BDEBa Ccece  B bE   eBceBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE OKYAY 12064 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
127,780 187,710 36 53 832 2403 56281

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
174,890 204,830 28 42 702 1697 37908

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
134,235 184,850 34 50 811 2279 54006

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5

TYT Sosyal 20 3 12 0,00 0

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 5 12 2,00 10

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 8 9 5,75 14 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 4 5 2,75 20 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 4 8 2,00 15 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 11 19 6,25 16 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 45 72 27,00 10 54,91 61,39 65,43

Matematik AD a e    DDa Be d  e a    D    A ae   E

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri eeAdE  EedC   ecEB bCcabeeEBde  C ca eBc

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ALTAN 12158 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,553 187,710 17 27 684 1719 41339

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
223,560 204,830 9 18 345 631 17573

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
174,018 184,850 17 28 603 1361 34509

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 8 7 6,25 21

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 7 10 4,50 11 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 5 4 4,00 29 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 6 3 5,25 40 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 14 15 10,25 26 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 75 58 60,50 22 54,91 61,39 65,43

Matematik AD C    bbDea BACd cd          ce   d   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri  BcBE  Ec Cd cBbEBb  e EDC e bdbCc edCeA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA AYDEMİR 12291 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,658 187,710 31 46 792 2208 52762

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
186,495 204,830 25 38 630 1352 31352

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
164,898 184,850 23 35 687 1601 39604

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 9 0 9,00 30 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 9 0 9,00 23 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 1 11 -1,75 -4 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 47 41 36,75 13 54,91 61,39 65,43

Matematik AD  B   D     C  BACC                   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri aea    Ee     c  b         e adb   d    

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 12197 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,045 187,710 24 38 724 1841 43908

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
196,650 204,830 18 31 534 1082 26603

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
163,095 184,850 24 36 702 1651 40557

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 2 3 1,25 13 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 7 11 4,25 11 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 4 4 3,00 21 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 64 53 50,75 18 54,91 61,39 65,43

Matematik ADC  b    C  c a   Ce     bedbCAcd  d   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri BdBE   cCdc   b  c         B  a Bba   A 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KORKMAZ 12173 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,105 187,710 16 26 679 1704 41075

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
201,458 204,830 17 29 495 965 24668

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
177,370 184,850 14 24 566 1265 32682

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 7 3 6,25 16 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 66 40 56,00 20 54,91 61,39 65,43

Matematik ADC       a     BBcbC      D            

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri cdB           Dcccc     e  B D d  aC  Ae

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÇİÇEK 12282 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,830 187,710 4 11 397 1006 27811

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
265,850 204,830 2 8 185 334 9530

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
219,975 184,850 2 6 233 468 12855

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 17 1 16,75 42 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 4 3 3,25 23 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 100 33 91,75 33 54,91 61,39 65,43

Matematik ADC   a DEC DDC BB C       D   AB    DB 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri ccBE   EC   c bedaE   E e  B edC  BC  A 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN TAŞKIN 12040 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,778 187,710 29 44 773 2121 51104

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
166,550 204,830 34 48 749 1934 44776

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
150,403 184,850 28 43 761 1973 46832

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 8 8 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 3 3 2,25 6 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 50 52 37,00 13 54,91 61,39 65,43

Matematik AD d        C  e a                      

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri ee c   c  e   c a c d      B D      cC A

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN ALKAN 12201 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,300 187,710 6 16 462 1184 31783

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
169,860 204,830 32 46 735 1861 42800

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
183,378 184,850 9 19 512 1100 29327

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,17 0,14 0,73

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 0,10 0,20 1,69

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,28 0,44 1,88

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,15 0,12 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 0,70 0,89 5,02

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 3 4 2,00 5 6,26 7,16 5,97

Toplam: 280 55 43 44,25 16 54,91 61,39 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 cCADeEEdbD B   e Ccb    ACAcc    A  CE c

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik AD     a    Dba     e                   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 0 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA ÇINAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,043 187,710 12 22 657 1647 40049

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
214,325 204,830 13 24 404 752 20259

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
182,158 184,850 11 21 522 1123 29997

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

Matematik-1 30 10 5 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 9 7 7,25 24 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 10 10 7,50 19 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 4 4 3,00 21 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 9 13 5,75 14 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 74 51 61,25 22 54,91 61,39 65,43

Matematik AD C e  adDD  B dd BeC  Ec    eA  de    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dB BE  Ed ed  cbE c    b  cB Dc   bBa eA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SERT 12171 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,340 187,710 10 20 551 1425 37147

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
236,023 204,830 6 13 295 528 14638

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
187,625 184,850 8 18 469 1005 27167

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 9 7 7,25 24 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 9 7 7,25 18 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 5 1 4,75 34 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 13 4 12,00 30 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 81 38 71,50 26 54,91 61,39 65,43

Matematik AD a DE  bD aD bCCC e      ba           

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri AB eE  E  C   Bb  E  D  De   D  C   cC A

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYER 12241 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,090 187,710 19 30 703 1779 42720

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
188,440 204,830 23 36 613 1300 30400

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
160,335 184,850 26 39 720 1728 42050

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 3 4 2,00 5 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 4 1 3,75 9 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 56 28 49,00 18 54,91 61,39 65,43

Matematik ADcb       b                      B    a

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri                          C B       BdC  

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YÜYEN 12196 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,338 187,710 11 21 558 1451 37695

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
214,388 204,830 12 23 402 748 20228

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
178,948 184,850 13 23 551 1200 31798

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 5 2 4,50 11 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 3 2 2,50 18 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 68 30 60,50 22 54,91 61,39 65,43

Matematik AD           D   B Ceb                  

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri BcB    Ed     bB E c       c   C   d    

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN EFE 12343 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,768 187,710 1 4 261 698 19464

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
354,113 204,830 1 2 37 61 1600

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
247,228 184,850 1 2 112 198 5278

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 7 0 7,00 70 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 25 4 24,00 60 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 11 1 10,75 77 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 11 1 10,75 83 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 140 28 133,00 48 54,91 61,39 65,43

Matematik ADC BebCD  DDDaCB  CeD B D DCDCAB B B BE

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri BABE BDECBEBc DeBEEDCCEBDC BCDdC  BCbBAB

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR AYTUN 12147 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,945 187,710 26 41 745 1967 45985

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
189,590 204,830 22 35 585 1252 29792

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
159,935 184,850 27 40 724 1739 42264

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,13 0,38 1,27

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,14 0,19 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,12 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,22 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,11 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,40 1,02 4,11

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 7 2 6,50 16 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 52 32 44,00 16 54,91 61,39 65,43

Sosyal-2               C                               

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik  DC       a D    B Ce          AB       

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri  d        b    B           B  d    e c  

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TAŞDEMİR 12145 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,165 187,710 8 18 508 1304 34476

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
237,353 204,830 5 12 287 516 14349

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
202,360 184,850 4 11 349 725 19916

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 11 6 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 14 7 12,25 31 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 2 1 1,75 13 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 9 4 8,00 20 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 85 32 77,00 28 54,91 61,39 65,43

Matematik ADBC D  D Dba  dCdCdC      DD eAA c     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dB        C        C     a B  dbC  B CBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TETİK 12051 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,778 187,710 33 48 802 2246 53584

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
172,600 204,830 30 44 722 1767 40953

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
146,628 184,850 32 47 782 2075 49842

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

Matematik-1 30 6 5 4,75 16

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 4 2 3,50 9 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 42 34 33,50 12 54,91 61,39 65,43

Matematik  D       CD    dC   e                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri                D             c  b da CBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
S CEYLİN URLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,380 187,710 25 40 738 1883 44806

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
216,263 204,830 11 22 389 724 19670

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
182,925 184,850 10 20 516 1111 29552

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 15 1 14,75 37 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 62 21 56,75 20 54,91 61,39 65,43

Matematik AD C  E   D   BAC CBC    d      ABBB    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri                            B D     dd   

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE KARABULUT 12172 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,840 187,710 28 43 766 2095 50637

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
166,795 204,830 33 47 746 1928 44633

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
147,335 184,850 31 46 775 2038 49547

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 7 1 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 2 7 0,25 1 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 2 12 -1,00 -3 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 46 50 33,50 12 54,91 61,39 65,43

Matematik  D C     a   c   d  e       c   ba      

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri d        ddc         b c dE e d    eda A

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE CİRMAN 12143 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,500 187,710 34 49 803 2250 53648

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
170,063 204,830 31 45 733 1857 42678

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
146,350 184,850 33 48 784 2082 49956

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0

Matematik-1 30 8 6 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 5 6 3,50 9 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 44 34 35,50 13 54,91 61,39 65,43

Matematik AD C eE   Db   cea  e                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dcea   Ed d   Bc           c    C  BB BA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YUMUK 12195 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,550 187,710 15 25 676 1690 40840

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
225,235 204,830 8 17 341 620 17148

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
180,605 184,850 12 22 534 1161 30855

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 11 6 9,50 32

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 12 4 11,00 28 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 4 3 3,25 23 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 76 35 67,25 24 54,91 61,39 65,43

Matematik ADCCe       DDd  B  C  d        BAB   Bb

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri  AdE a  C dB  b   E        B   C bB  BAB

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 0 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜHEDA BORAZAN 12273 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,005 187,710 20 31 704 1785 42759

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
192,833 204,830 20 33 565 1175 28280

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
168,610 184,850 20 31 652 1501 37509

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 15 2 14,50 48

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 6 3 5,25 13 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 56 24 50,00 18 54,91 61,39 65,43

Matematik eD        Db  BbC  B              B     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri bcec  a  E   c             B       ad  A

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YILMAZ 12321 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,738 187,710 21 32 713 1818 43575

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
192,356 204,830 21 34 568 1183 28496

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
165,900 184,850 22 34 678 1574 39047

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 18,56 46

Tarih-1 5 3 1 2,83 57

Coğrafya-1 5 2 1 1,76 35

Felsefe 5 2 2 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2,11 42

TYT Sosyal 20 10 5 8,58 43

Matematik-1 30 11 5 9,28 31

Geometri 10 1 0 1,26 13

TYT Matematik 40 12 6 10,53 26

Fizik 7 2 3 1,16 17

Kimya 7 3 1 2,28 33

Biyoloji 6 2 2 1,32 22

TYT Fen 20 6 6 4,76 24

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 5 2 4,50 11 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 57 40 47,42 17 54,91 61,39 65,43

Matematik ADCC                       a     d    B 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri ccBEc       b b    b            c Bd cb 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ZAMAN 12170 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,715 187,710 9 19 525 1359 35816

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
203,603 204,830 16 28 480 925 23862

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
172,020 184,850 18 29 620 1417 35595

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 11 6 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 1 1 0,75 2 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 71 39 61,25 22 54,91 61,39 65,43

Matematik       E        d                        

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dBcdE  E  de  B              a  C  caCBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 12325 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,660 187,710 35 51 808 2282 54405

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
185,693 204,830 27 40 636 1380 31813

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
150,350 184,850 29 44 764 1977 46855

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 36 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14

Matematik-1 30 11 10 8,50 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 5,27 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,99 1,29 1,24

Matematik 40 9 8 7,00 18 6,26 7,16 5,97

Fizik 14 2 5 0,75 5 1,56 2,41 1,58

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,27 1,86 1,68

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 2,32 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 5,15 7,15 5,56

Toplam: 280 51 73 32,75 12 54,91 61,39 65,43

Matematik ADC  c   dbDDea B deC  B   c   A        

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri cAc c  dC d   bB E  b   D    aded cdc   

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇOBAN 12284 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,923 187,710 11 50 805 2256 53837

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
160,238 204,830 11 49 775 2090 48429

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
134,623 184,850 11 49 810 2276 53906

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 2 8 0,00 0

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 3 7 1,25 3 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 39 44 28,00 10 73,05 61,39 65,43

Matematik bcd          c   Be e          bB      E

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri  da      eb   c B       e  e c    de B B

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 12301 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,738 187,710 8 32 713 1818 43575

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
206,191 204,830 8 27 448 861 22966

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
167,290 184,850 8 32 665 1538 38250

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 18,56 46

Tarih-1 5 3 1 2,83 57

Coğrafya-1 5 2 1 1,76 35

Felsefe 5 2 2 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2,11 42

TYT Sosyal 20 10 5 8,58 43

Matematik-1 30 11 5 9,28 31

Geometri 10 1 0 1,26 13

TYT Matematik 40 12 6 10,53 26

Fizik 7 2 3 1,16 17

Kimya 7 3 1 2,28 33

Biyoloji 6 2 2 1,32 22

TYT Fen 20 6 6 4,76 24

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 5 3 4,25 11 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 65 40 55,42 20 73,05 61,39 65,43

Matematik ADC   b  b        ACe                   

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri cdB ceDECe  D cd  E     D  B   C  db  AB

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDANUR ŞENKUŞ 12281 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,970 187,710 5 14 456 1146 31360

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
254,110 204,830 4 10 230 404 11318

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
200,025 184,850 6 13 360 757 20927

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 14 7 12,25 41

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 13 6 11,50 29 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 98 42 87,50 31 73,05 61,39 65,43

Matematik  Da    b E  Db  aBACe      DCDe BAB   B 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri c BEc  dCBE c  BacEc  EeD  BCDEC bce BAB

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAS CEVHER 84006 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,763 187,710 7 28 692 1748 41731

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
220,286 204,830 6 19 360 666 18484

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
175,385 184,850 7 26 584 1315 33758

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 18,56 46

Tarih-1 5 3 1 2,83 57

Coğrafya-1 5 2 1 1,76 35

Felsefe 5 2 2 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2,11 42

TYT Sosyal 20 10 5 8,58 43

Matematik-1 30 11 5 9,28 31

Geometri 10 1 0 1,26 13

TYT Matematik 40 12 6 10,53 26

Fizik 7 2 3 1,16 17

Kimya 7 3 1 2,28 33

Biyoloji 6 2 2 1,32 22

TYT Fen 20 6 6 4,76 24

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,14 0,73

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,68 0,20 1,69

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,70 0,44 1,88

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,02 0,12 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 2 -0,50 -1 1,50 0,89 5,02

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,95 0,38 1,27

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,32 0,19 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,32 0,12 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,43 0,22 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,23 0,11 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 2 1,50 4 2,25 1,02 4,11

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 11 5 9,75 24 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 5 6 3,50 25 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 3 6 1,50 12 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 78 52 65,42 23 73,05 61,39 65,43

Edebiyat-Sosyal-1                            c   b        

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 C     Ad  d                                   

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik ADC Bcae  C D C B b e   D       B     B 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE



Fen Bilimleri Bbe c  ECdcBcBDeedEc  E ab B DECa BCbBAe

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 12084 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,415 187,710 10 39 726 1852 44211

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
196,965 204,830 9 30 531 1072 26491

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
159,665 184,850 10 41 728 1746 42420

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 11 11 8,25 28

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 14 13 10,75 27

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 6 12 3,00 15

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 6 6 4,50 11 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 5 7 3,25 23 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 70 63 54,25 19 73,05 61,39 65,43

Matematik AD             bC  e        cddAc BB    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri ecedEDeEdEd  Dd         e  B cE C A   BA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TANRIKULU 12387 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,830 187,710 2 5 278 735 20615

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
227,048 204,830 5 16 331 603 16692

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
216,718 184,850 3 8 247 498 14064

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 20 6 18,50 62

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,14 0,73

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,68 0,20 1,69

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,70 0,44 1,88

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,02 0,12 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 5 4,75 12 1,50 0,89 5,02

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,95 0,38 1,27

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,32 0,19 1,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,32 0,12 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,43 0,22 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,23 0,11 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 1 3,75 9 2,25 1,02 4,11

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 13 7 11,25 28 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 1 2 0,50 4 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 87 47 75,25 27 73,05 61,39 65,43

Edebiyat-Sosyal-1                         AcAAC  b AC  cce

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2       AB  B C  b                              

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik AD C DEA CDDa  bCC Bd       e  d  aB   b

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE



Fen Bilimleri  c B         b                          

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EGE DEMİREL 67988 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,738 187,710 8 32 713 1818 43575

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
184,256 204,830 10 41 642 1418 32539

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
161,730 184,850 9 38 710 1693 41331

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 18,56 46

Tarih-1 5 3 1 2,83 57

Coğrafya-1 5 2 1 1,76 35

Felsefe 5 2 2 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2,11 42

TYT Sosyal 20 10 5 8,58 43

Matematik-1 30 11 5 9,28 31

Geometri 10 1 0 1,26 13

TYT Matematik 40 12 6 10,53 26

Fizik 7 2 3 1,16 17

Kimya 7 3 1 2,28 33

Biyoloji 6 2 2 1,32 22

TYT Fen 20 6 6 4,76 24

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 4 8 2,00 5 7,80 7,16 5,97

Toplam: 280 53 36 44,42 16 73,05 61,39 65,43

Matematik A  a c  bd   Dd     d  BDa     e        

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE
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MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
R UĞUR AKGÜN 12176 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,453 187,710 6 15 460 1180 31677

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
288,778 204,830 1 5 137 245 6596

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
227,268 184,850 1 3 196 381 10342

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 5 -0,25 -3 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 19 6 17,50 44 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 6 4 5,00 36 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 20 8 18,00 45 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 107 43 96,25 34 73,05 61,39 65,43

Matematik ADC  ADCD C DDCCBBACCb     D   ee  Ed ab

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri cdBEAc ECdE   DBBEdcC EBD   CDEC  d  BAe

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET BOZKAYA 12105 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
275,613 187,710 1 1 37 100 2821

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
216,535 204,830 7 21 384 715 19589

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
226,685 184,850 2 4 199 386 10516

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,09 0,14 0,73

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 0,68 0,20 1,69

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,70 0,44 1,88

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,02 0,12 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 19 12,25 31 1,50 0,89 5,02

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 0,95 0,38 1,27

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 0,32 0,19 1,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,32 0,12 0,59

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,43 0,22 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,23 0,11 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 14 19,50 49 2,25 1,02 4,11

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 5 1 4,75 12 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 3 7 1,25 9 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 118 80 98,00 35 73,05 61,39 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 dbbeDEEEDCB dECbe  acbCBAbeACebbAAdEecc 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EDdCbedBCABbCB b ecCDdcDcECCADaBAAbCCEd       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik ADB   E     a B                         

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE



Fen Bilimleri d cBa eEc Ce cBb  b        cd ab  dcBdBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 0 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YURDUGÜL 12050 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,928 187,710 4 8 339 884 24367

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
271,135 204,830 3 7 173 317 8792

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
215,858 184,850 5 10 255 513 14399

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 19 9 16,75 56

Geometri 10 3 3 2,25 23

TYT Matematik 40 22 12 19,00 48

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 12 9 9,75 24 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 7 7 5,25 38 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 6 6 4,50 35 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 17 19 12,25 31 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 109 61 93,75 33 73,05 61,39 65,43

Matematik ADCeB aeb a DD  BBcCe  eD E   b B       

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri ccBEceDdCcEBDdDdBcED ebBDedcCcEC  db aAe

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ULUAĞAÇ 12106 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,605 187,710 3 6 292 765 21242

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
280,470 204,830 2 6 147 267 7581

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
216,175 184,850 4 9 250 505 14259

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 11 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 16 5 14,75 49

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 6,64 5,87 4,73

Matematik-2 10 3 3 2,25 23 1,16 1,29 1,24

Matematik 40 12 11 9,25 23 7,80 7,16 5,97

Fizik 14 7 2 6,50 46 2,91 2,41 1,58

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,14 1,86 1,68

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 3,80 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 8,84 7,15 5,56

Toplam: 280 115 39 105,25 38 73,05 61,39 65,43

Matematik ADCa  adDEa Dbb BBbCe         bdB   dDB 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri BeBE   cCBE D DBBaEc  bBeC B DEC  aC BAB

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA BİRGÜL 12335 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,588 187,710 1 3 218 598 16589

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
153,075 204,830 1 50 802 2206 51950

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
153,365 184,850 1 42 751 1880 45557

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 1 54 856 2504 59052

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 2 6 0,50 2

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4

Türkçe 6 1 3 0,25 4 0,25 0,14 0,73

Edebiyat 18 1 5 -0,25 -1 -0,25 0,20 1,69

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,75 0,44 1,88

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,75 0,12 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 10 6,50 16 6,50 0,89 5,02

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 5,25 0,38 1,27

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,00 0,19 1,19

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,00 0,12 0,59

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 4,00 0,22 0,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,75 0,11 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 8 16,00 40 16,00 1,02 4,11

Matematik-2 30 1 9 -1,25 -4 -1,25 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 -0,75 1,29 1,24

Matematik 40 1 12 -2,00 -5 -2,00 7,16 5,97

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,25 2,41 1,58

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,25 1,86 1,68

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,25 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 0,25 7,15 5,56

Toplam: 280 66 76 47,00 17 47,00 61,39 65,43

Edebiyat-Sosyal-1 ceAb       e   b acb B  AC AA  eAAC    a

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CbAE  bBaABd   ccCDA c D    CD BA CEDC b      

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik e       a  b   a c b c  b  De  c      eb

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE



Fen Bilimleri dc     Eecd   D    b  c e     d   Bd  c 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KALI 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,738 187,710 1 32 713 1818 43575

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
307,776 204,830 1 4 99 168 4612

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
201,345 184,850 1 12 354 739 20336

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 1 54 856 2504 59052

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 18,56 46

Tarih-1 5 3 1 2,83 57

Coğrafya-1 5 2 1 1,76 35

Felsefe 5 2 2 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2,11 42

TYT Sosyal 20 10 5 8,58 43

Matematik-1 30 11 5 9,28 31

Geometri 10 1 0 1,26 13

TYT Matematik 40 12 6 10,53 26

Fizik 7 2 3 1,16 17

Kimya 7 3 1 2,28 33

Biyoloji 6 2 2 1,32 22

TYT Fen 20 6 6 4,76 24

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 16,50 5,87 4,73

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 8,75 1,29 1,24

Matematik 40 27 7 25,25 63 25,25 7,16 5,97

Fizik 14 11 0 11,00 79 11,00 2,41 1,58

Kimya 13 10 3 9,25 71 9,25 1,86 1,68

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 10,50 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 32 5 30,75 77 30,75 7,15 5,56

Toplam: 280 108 40 98,42 35 98,42 61,39 65,43

Matematik AcCCe bCDECDD C BBcCeDeB D  CDCABABEBcBE

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri BABEAB ECBEB  DBBaEDCCEcDCbBCDECcbBCABAB

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
R OKAY AKCAN 12377 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,153 187,710 1 52 828 2389 56111

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
149,918 204,830 1 51 812 2282 53176

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
125,928 184,850 1 52 828 2375 55660

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 1 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 0,75 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,29 1,24

Matematik 40 1 1 0,75 2 0,75 7,16 5,97

Fizik 14 2 6 0,50 4 0,50 2,41 1,58

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,86 1,68

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -1,25 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 2 11 -0,75 -2 -0,75 7,15 5,56

Toplam: 280 26 39 16,25 6 16,25 61,39 65,43

Matematik d  C                                    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri deAaE    dd  b             a cd    da   

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA SARI 12423 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
120,143 187,710 1 54 843 2454 56960

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
138,533 204,830 1 54 836 2429 56044

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
110,353 184,850 1 54 847 2470 57273

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 1 54 856 2504 59052

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1

Matematik-1 30 2 6 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5

Matematik-2 30 0 6 -1,50 -5 -1,50 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,29 1,24

Matematik 40 0 6 -1,50 -4 -1,50 7,16 5,97

Fizik 14 2 1 1,75 13 1,75 2,41 1,58

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,25 1,86 1,68

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -1,00 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 1,00 7,15 5,56

Toplam: 280 21 52 8,00 3 8,00 61,39 65,43

Matematik  e       c     b  c a      a            

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri        Eb E    B  a a   e    a   bca    

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN YORULMAZ 12007 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,450 187,710 1 12 409 1031 28601

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
229,415 204,830 1 15 318 576 16136

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
190,040 184,850 1 17 445 956 25940

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 1 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 19 8 17,00 57

Geometri 10 5 4 4,00 40

TYT Matematik 40 24 12 21,00 53

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 2,50 5,87 4,73

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,29 1,24

Matematik 40 4 6 2,50 6 2,50 7,16 5,97

Fizik 14 4 1 3,75 27 3,75 2,41 1,58

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,50 1,86 1,68

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 3,00 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 9 3 8,25 21 8,25 7,15 5,56

Toplam: 280 86 41 75,75 27 75,75 61,39 65,43

Matematik A C       a    Cc bCe ea                

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri a BE        DB c Ed     D  B  E  E      

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KOCAGÖBEK 12194 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,685 187,710 1 2 110 307 8662

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
415,430 204,830 1 1 5 7 133

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
300,765 184,850 1 1 12 14 367

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 1 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 25,50 5,87 4,73

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 7,50 1,29 1,24

Matematik 40 34 4 33,00 83 33,00 7,16 5,97

Fizik 14 14 0 14,00 100 14,00 2,41 1,58

Kimya 13 10 2 9,50 73 9,50 1,86 1,68

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 10,75 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 35 3 34,25 86 34,25 7,15 5,56

Toplam: 280 176 20 171,00 61 171,00 61,39 65,43

Matematik ADBC DEADCDDCDBACCCBeeDDEB DDCCdABBaBDEE

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri ABABEDBEBECBBDBDdBECdDBEDC BCDE CBbBBCBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KULAN 12028 12O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,885 187,710 1 9 340 886 24394

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

SAY
327,633 204,830 1 3 59 103 3055

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

EA
223,440 184,850 1 5 213 429 11630

Puanı Hesaplanan: 54 854 2486 57822

Katılımlar: 1 54 856 2504 59052

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 18 8 16,00 53

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 11,75 5,87 4,73

Matematik-2 10 6 2 5,50 55 5,50 1,29 1,24

Matematik 40 19 7 17,25 43 17,25 7,16 5,97

Fizik 14 12 2 11,50 82 11,50 2,41 1,58

Kimya 13 11 2 10,50 81 10,50 1,86 1,68

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 8,00 2,88 2,30

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 30,00 7,15 5,56

Toplam: 280 128 38 118,50 42 118,50 61,39 65,43

Matematik ADB  eE DdD b BAC  BC b  d  DCCAAaBB  Ea

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri ABcBEDBEdECBBDBDdBECCDBEDCbBCDEbCabBcCBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 2 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme E  

1

%12,50

3

%37,50
  

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

1

%12,50

1

%12,50
 

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

3

%37,50
  

1

%12,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D  

1

%12,50
 

3

%37,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B     

2

%25,00

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%12,50
   

2

%25,00

5

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Divan Edebiyatında Şiir E     

3

%37,50

5

%62,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Âşık Edebiyatında Nazım Türleri C   

1

%12,50

1

%12,50
 

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî
Duyarlılığı Yansıtanlar E  

1

%12,50

1

%12,50
 

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Divan Edebiyatında Şiir D   

1

%12,50

2

%25,00
 

5

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri B    

1

%12,50
 

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir B  

3

%37,50
  

1

%12,50

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Divan Edebiyatında Nazım Türleri A      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri E     

1

%12,50

7

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Divan Edebiyatında Şiir C   

1

%12,50
  

7

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Divan Edebiyatı Sanatçıları A  

2

%25,00
  

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro D      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Tanzimat Dönemi'nde Roman C

2

%25,00
 

1

%12,50
  

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Servetifünun Dönemi'nde Nesir A   

2

%25,00
 

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman E  

2

%25,00
   

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir C   

1

%12,50
  

7

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir B  

3

%37,50
   

5

%62,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman /
Modernizmi Esas Alanlar E   

1

%12,50

1

%12,50
 

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Edebiyat Akımları D  

2

%25,00
   

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Kabileden Devlete A

4

%50,00
  

1

%12,50
 

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı C   

6

%75,00
  

2

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Kavimler Göçü A

4

%50,00

1

%12,50
   

3

%37,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 İslamiyet Yayılıyor A

2

%25,00

1

%12,50

4

%50,00
  

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Abbasi Devleti ve Türkler A

2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50

2

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı B     

1

%12,50

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri C  

1

%12,50

1

%12,50
  

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 I. Dünya Savaşı (1914-1918) C  

3

%37,50

1

%12,50
 

1

%12,50

3

%37,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

3

%37,50
    

5

%62,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Millî Mücadele'de Cepheler A

5

%62,50
    

3

%37,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Çevre Sorunları ve Türleri C   

3

%37,50

1

%12,50
 

4

%50,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi E   

2

%25,00
 

2

%25,00

4

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar C   

1

%12,50
 

2

%25,00

5

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Ülkelerin Nüfus Politikaları E     

3

%37,50

5

%62,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Türkiye'de Enerji Kaynakları B

1

%12,50
   

1

%12,50

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Uluslararası Örgütler B

1

%12,50
 

3

%37,50
  

4

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C   

4

%57,14
  

3

%42,86
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%0,00)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Yazının Gelişimi C  

2

%28,57
  

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6 Boylardan Devlete A

1

%14,29
   

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Anadolu’nun İlk Fatihleri E     

4

%57,14

3

%42,86
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%0,00)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi D    

2

%28,57
 

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Gücünün Zirvesinde Osmanlı A    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 İslam Dünyası Liderliği A

2

%28,57

1

%14,29
 

1

%14,29
 

3

%42,86
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B  

3

%42,86
 

1

%14,29
 

3

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C

1

%14,29
 

1

%14,29
  

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Büyük Millet Meclisinin Açılması A

3

%42,86
    

4

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Millî Mücadele'de Cepheler B  

3

%42,86
 

1

%14,29
 

3

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma
Projeleri A  

1

%14,29
 

2

%28,57
 

4

%57,14
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi D    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Çatışma Bölgeleri C  

3

%42,86
   

4

%57,14
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Şehirlerin Etki Alanları C   

3

%42,86
  

4

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Ekosistemler ve Madde Döngüleri B  

1

%14,29

1

%14,29
  

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19

Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya
Pazarlarındaki Yeri A   

3

%42,86
  

4

%57,14
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Türkiye'de Tarım C   

2

%28,57
 

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Küresel Turizm D    

3

%42,86
 

4

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Çevre Sorunları ve Türleri A

3

%42,86
    

4

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Enerji Güzergâhları ve Etkileri B  

1

%14,29
  

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Türkiye'de Hayvancılık A   

1

%14,29

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Sanat Felsefesi A   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Ahlak Felsefesi D    

3

%42,86
 

4

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Bilgi Felsefesi E   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28

Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik
Süreçler / Kalıtım ve Çevre C   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar A

1

%14,29
    

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Öğrenmenin Tanımı ve Türleri E     

2

%28,57

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin
Doğuşu C   

2

%28,57
  

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık D    

3

%42,86
 

4

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik B

1

%14,29

1

%14,29
   

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Doğru Düşünme Nedir? B  

3

%42,86
   

4

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Kavram ve Terim A

2

%28,57
    

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Tanım ve Önerme A

1

%14,29
    

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Gönül Coğrafyamız C   

2

%28,57
  

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Allah İnsan İlişkisi E     

2

%28,57

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Hz. Muhammed ve Gençlik D  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dünya ve Ahiret C   

2

%28,57
  

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed B    

2

%28,57
 

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-40 İslam ve Bilim A  

1

%14,29
   

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-41 Bilgi Felsefesi C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-42 Sanat Felsefesi A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-45 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik
Kurallar E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-43

Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de
Sosyoloji D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44 Tanım ve Önerme C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri A

42

%77,78

1

%1,85
 

1

%1,85

3

%5,56

7

%12,96
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%9,26)

Boş (%12,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Rasyonel Sayılar D

1

%1,85
 

2

%3,70

43

%79,63

1

%1,85

7

%12,96
 

Doğru (%79,63)

Yanlış (%7,41)

Boş (%12,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 EBOB-EKOK C

7

%12,96

3

%5,56

29

%53,70

2

%3,70
 

13

%24,07
 

Doğru (%53,70)

Yanlış (%22,22)

Boş (%24,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Üslü ifadeler C

2

%3,70
 

3

%5,56
 

1

%1,85

48

%88,89
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%5,56)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Köklü ifadeler B  

9

%16,67

3

%5,56
 

3

%5,56

39

%72,22
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%11,11)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Bölme Kuralları A

5

%9,26

2

%3,70

3

%5,56
 

1

%1,85

43

%79,63
 

Doğru (%9,26)

Yanlış (%11,11)

Boş (%79,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9

Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve
Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve
Köklerin İncelenmesi

D
7

%12,96

4

%7,41
 

4

%7,41
 

39

%72,22
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%20,37)

Boş (%72,22)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Fonksiyon Kavramı C

4

%7,41

3

%5,56

7

%12,96

4

%7,41

4

%7,41

32

%59,26
 

Doğru (%12,96)

Yanlış (%27,78)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Önermeler ve Bileşik Önermeler D

1

%1,85

3

%5,56
 

13

%24,07

4

%7,41

33

%61,11
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%14,81)

Boş (%61,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin
Denklemi Sağlaması E  

1

%1,85

1

%1,85

2

%3,70

13

%24,07

37

%68,52
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%7,41)

Boş (%68,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Parabol ile İlgili Uygulamalar C

13

%24,07

2

%3,70

8

%14,81
 

1

%1,85

30

%55,56
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%29,63)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Aritmetik Dizi D  

1

%1,85

1

%1,85

5

%9,26
 

47

%87,04
 

Doğru (%9,26)

Yanlış (%3,70)

Boş (%87,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 KÜMELER D  

1

%1,85
 

29

%53,70
 

24

%44,44
 

Doğru (%53,70)

Yanlış (%1,85)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Sayma Yöntemleri D  

9

%16,67

2

%3,70

18

%33,33

3

%5,56

22

%40,74
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%25,93)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların
Olasılıkları C

9

%16,67

1

%1,85

9

%16,67

9

%16,67
 

26

%48,15
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%35,19)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler C

2

%3,70

1

%1,85

8

%14,81
  

43

%79,63
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%5,56)

Boş (%79,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri B

1

%1,85

16

%29,63

3

%5,56

1

%1,85

1

%1,85

32

%59,26
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%11,11)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri B  

27

%50,00

1

%1,85

1

%1,85
 

25

%46,30
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%3,70)

Boş (%46,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Limit Kavramı A

10

%18,52

9

%16,67

8

%14,81

4

%7,41

4

%7,41

19

%35,19
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%46,30)

Boş (%35,19)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Süreklilik C  

2

%3,70

27

%50,00

3

%5,56

2

%3,70

20

%37,04
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%12,96)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21

Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve
Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi C

1

%1,85

1

%1,85

9

%16,67

3

%5,56

24

%44,44

16

%29,63
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%53,70)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu D

1

%1,85

4

%7,41

1

%1,85

3

%5,56
 

45

%83,33
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%11,11)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar C   

1

%1,85
 

3

%5,56

50

%92,59
 

Doğru (%1,85)

Yanlış (%5,56)

Boş (%92,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu B

1

%1,85

6

%11,11

1

%1,85

4

%7,41

1

%1,85

41

%75,93
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%12,96)

Boş (%75,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Belirli İntegral D  

1

%1,85
 

4

%7,41
 

49

%90,74
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%1,85)

Boş (%90,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Belirli İntegral D

1

%1,85
  

3

%5,56
 

50

%92,59
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%1,85)

Boş (%92,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 İntegral ile Alan Hesabı E  

1

%1,85
 

1

%1,85

3

%5,56

49

%90,74
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%3,70)

Boş (%90,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Yarım Açı Formülleri D

3

%5,56
 

4

%7,41

9

%16,67

2

%3,70

36

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler C   

6

%11,11

2

%3,70

1

%1,85

45

%83,33
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%5,56)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Esas Ölçü ve Birim Çember D  

2

%3,70
 

6

%11,11
 

46

%85,19
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%3,70)

Boş (%85,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Üçgende Alan C  

2

%3,70

6

%11,11

1

%1,85

4

%7,41

41

%75,93
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%12,96)

Boş (%75,93)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Dikdörtgen A

12

%22,22

2

%3,70

3

%5,56

3

%5,56

3

%5,56

31

%57,41
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%20,37)

Boş (%57,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 Çokgenler B

3

%5,56

18

%33,33

2

%3,70

1

%1,85

1

%1,85

29

%53,70
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%12,96)

Boş (%53,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Yamuk A

12

%22,22

1

%1,85

1

%1,85

2

%3,70

1

%1,85

37

%68,52
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%9,26)

Boş (%68,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Dairede Çevre ve Alan B

2

%3,70

6

%11,11
   

46

%85,19
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%3,70)

Boş (%85,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Dairede Çevre ve Alan E    

1

%1,85

5

%9,26

48

%88,89
 

Doğru (%9,26)

Yanlış (%1,85)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Çemberde Uzunluk B  

3

%5,56
 

8

%14,81
 

43

%79,63
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%14,81)

Boş (%79,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 ANALİTİK GEOMETRİ D   

1

%1,85

3

%5,56

1

%1,85

49

%90,74
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%3,70)

Boş (%90,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Silindir B

2

%3,70

13

%24,07
  

3

%5,56

36

%66,67
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%9,26)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-40 Koni E

2

%3,70

4

%7,41
  

5

%9,26

43

%79,63
 

Doğru (%9,26)

Yanlış (%11,11)

Boş (%79,63)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Newton'un Hareket Yasaları B

2

%3,85

15

%28,85

17

%32,69

1

%1,92

4

%7,69

13

%25,00
 

Doğru (%28,85)

Yanlış (%46,15)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Newton'un Hareket Yasaları A

7

%13,46

2

%3,85

6

%11,54

19

%36,54

7

%13,46

11

%21,15
 

Doğru (%13,46)

Yanlış (%65,38)

Boş (%21,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket B

5

%9,62

24

%46,15

5

%9,62

5

%9,62

2

%3,85

11

%21,15
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%32,69)

Boş (%21,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Çizgisel Momentumun Korunumu E

1

%1,92

1

%1,92

1

%1,92

1

%1,92

22

%42,31

26

%50,00
 

Doğru (%42,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Manyetik Kuvvet A

6

%11,54
 

12

%23,08
 

4

%7,69

30

%57,69
 

Doğru (%11,54)

Yanlış (%30,77)

Boş (%57,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Elektromanyetik İndüksiyon B

3

%5,77

4

%7,69

2

%3,85
 

4

%7,69

39

%75,00
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%17,31)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Alternatif Akım D    

7

%13,46
 

45

%86,54
 

Doğru (%13,46)

Yanlış (%0,00)

Boş (%86,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Düzgün Çembersel Hareket E   

5

%9,62

3

%5,77

24

%46,15

20

%38,46
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%15,38)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Eylemsizlik Momenti C  

1

%1,92

24

%46,15

8

%15,38

6

%11,54

13

%25,00
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%28,85)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç B  

5

%9,62

5

%9,62

10

%19,23

3

%5,77

29

%55,77
 

Doğru (%9,62)

Yanlış (%34,62)

Boş (%55,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Elektromanyetik Dalgalar E

1

%1,92

2

%3,85

2

%3,85

8

%15,38

15

%28,85

24

%46,15
 

Doğru (%28,85)

Yanlış (%25,00)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve
Evrenin Oluşumu B  

9

%17,31

1

%1,92

2

%3,85

3

%5,77

37

%71,15
 

Doğru (%17,31)

Yanlış (%11,54)

Boş (%71,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Özel Görelilik D  

5

%9,62

10

%19,23

10

%19,23
 

27

%51,92
 

Doğru (%19,23)

Yanlış (%28,85)

Boş (%51,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Fotoelektrik B  

4

%7,69
 

2

%3,85

2

%3,85

44

%84,62
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%7,69)

Boş (%84,62)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Periyodik Özellikler D  

13

%25,00

6

%11,54

15

%28,85
 

18

%34,62
 

Doğru (%28,85)

Yanlış (%36,54)

Boş (%34,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları B  

16

%30,77

4

%7,69

5

%9,62

7

%13,46

20

%38,46
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%30,77)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Derişim Birimleri B

1

%1,92

12

%23,08

1

%1,92

1

%1,92

1

%1,92

36

%69,23
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%7,69)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Bağ Enerjileri E

4

%7,69

7

%13,46

7

%13,46

2

%3,85

8

%15,38

24

%46,15
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%38,46)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler E

2

%3,85
 

2

%3,85

4

%7,69

17

%32,69

27

%51,92
 

Doğru (%32,69)

Yanlış (%15,38)

Boş (%51,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Dengeyi Etkileyen Faktörler D  

3

%5,77

7

%13,46

8

%15,38

1

%1,92

33

%63,46
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%21,15)

Boş (%63,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH C

2

%3,85

2

%3,85

6

%11,54

1

%1,92
 

41

%78,85
 

Doğru (%11,54)

Yanlış (%9,62)

Boş (%78,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Çözünme-Çökelme Dengeleri C   

7

%13,46

2

%3,85

1

%1,92

42

%80,77
 

Doğru (%13,46)

Yanlış (%5,77)

Boş (%80,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Kimyasallardan Elektrik Üretimi E  

5

%9,62

3

%5,77

1

%1,92

10

%19,23

33

%63,46
 

Doğru (%19,23)

Yanlış (%17,31)

Boş (%63,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Elektroliz ve Korozyon B

1

%1,92

6

%11,54

3

%5,77

1

%1,92

2

%3,85

39

%75,00
 

Doğru (%11,54)

Yanlış (%13,46)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Hibritleşme-Molekül Geometrileri D

1

%1,92
  

15

%28,85

11

%21,15

25

%48,08
 

Doğru (%28,85)

Yanlış (%23,08)

Boş (%48,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26 Hidrokarbonlar / Alkinler C

1

%1,92

1

%1,92

9

%17,31

1

%1,92

4

%7,69

36

%69,23
 

Doğru (%17,31)

Yanlış (%13,46)

Boş (%69,23)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27 Esterler E  

3

%5,77

1

%1,92

1

%1,92

3

%5,77

44

%84,62
 

Doğru (%5,77)

Yanlış (%9,62)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 Sinir Sistemi B

2

%3,85

24

%46,15

5

%9,62
 

5

%9,62

16

%30,77
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%23,08)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma C

1

%1,92
 

7

%13,46

2

%3,85

2

%3,85

40

%76,92
 

Doğru (%13,46)

Yanlış (%9,62)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Genetik Şifre ve Protein Sentezi D

6

%11,54

2

%3,85

5

%9,62

15

%28,85

2

%3,85

22

%42,31
 

Doğru (%28,85)

Yanlış (%28,85)

Boş (%42,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Fotosentez Reaksiyonları E

4

%7,69

1

%1,92

1

%1,92

14

%26,92

12

%23,08

20

%38,46
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%38,46)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Replikasyon C  

2

%3,85

27

%51,92

1

%1,92

1

%1,92

21

%40,38
 

Doğru (%51,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%40,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Bitkilerin Yapısı B

3

%5,77

3

%5,77

3

%5,77

1

%1,92
 

42

%80,77
 

Doğru (%5,77)

Yanlış (%13,46)

Boş (%80,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Bitkilerde Hormonlar E  

11

%21,15
  

2

%3,85

39

%75,00
 

Doğru (%3,85)

Yanlış (%21,15)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Soluk Alıp Verme B

6

%11,54

12

%23,08

8

%15,38

14

%26,92
 

12

%23,08
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%53,85)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Hipofiz Bezi C

2

%3,85

5

%9,62

16

%30,77

8

%15,38

7

%13,46

14

%26,92
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%42,31)

Boş (%26,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 İdrar Oluşumunun Aşamaları A

4

%7,69

5

%9,62

3

%5,77

2

%3,85

1

%1,92

37

%71,15
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%21,15)

Boş (%71,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Kalp B

5

%9,62

21

%40,38

5

%9,62

2

%3,85

2

%3,85

17

%32,69
 

Doğru (%40,38)

Yanlış (%26,92)

Boş (%32,69)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

54 856 2504 59052

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Popülasyon Ekolojisi A

34

%65,38

2

%3,85

2

%3,85
  

14

%26,92
 

Doğru (%65,38)

Yanlış (%7,69)

Boş (%26,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Simbiyotik İlişkiler B  

19

%36,54

1

%1,92

1

%1,92

7

%13,46

24

%46,15
 

Doğru (%36,54)

Yanlış (%17,31)

Boş (%46,15)
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