
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 46 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,9111,52 22,03 3,48 0,93 3,24 2,33 1,91 1,85 2,85 1,43 2,49 2,26 1,33 1,93 0,00 0,00 0,00 4,22 2,33 3,64 0,15 0,11 0,12 0,48 1,72 0,05 0,74 0,59 0,59 0,74 1,33 0,41 42,1623,20 36,35 245,930

KATILIMLAR

1 14001 ATAKAN COŞKUN 12 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 5 10,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 68 23 62,25 325,930 22339

2 14026 EREN DURUR 12 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 14 7 12,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 68 29 60,75 322,090 23724

3 14070 R NİS  ÇAKMAK 12A 30 8 28,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 61 13 57,75 312,835 27314

4 14021 İKRA TURHAN 12 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 12 4 11,00 2 4 1,00 1 1 0,75 4 2 3,50 62 25 55,75 307,098 29784

5 14003 DİLVİN YEĞEN 12 23 16 19,00 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 0 3,00 17 6 15,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 62 33 53,75 302,065 32036

6 14034 AVATAR ATAKAN 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 14 2 13,50 1 3 0,25 58 19 53,25 299,315 33379

7 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 4 2 3,50 57 20 52,00 295,268 35369

8 14007 İLYAS ADIYAMAN 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 0 7 -1,75 3 3 2,25 2 4 1,00 57 31 49,25 287,058 39428

9 14023 RUMEYSA ÖZKAN 12 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 52 11 49,25 286,165 39913

10 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 29 9 26,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 4 6,00 52 16 48,00 283,483 41325

11 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 31 6 29,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 5 2,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 53 20 48,00 283,335 41405

12 14014 PELİN BAYZİT 12 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 9 1 8,75 1 2 0,50 51 20 46,00 277,528 44493

13 14028 MISRA BETAŞ 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 7 3 6,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 52 24 46,00 277,163 44679

14 14006 SÜMEYYE K* LALI 12 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 51 27 44,25 271,765 47890

15 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 27 12 24,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 4 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 49 23 43,25 269,655 49092

16 14049 BURAK YURGA 12 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 3 3,25 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 25 41,75 265,463 51647

17 0 HİLALNUR OZANİLİ 12 29 8 27,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 16 42,00 265,360 51702

18 0 SARP HÜSEYİN YETMEZ12 27 11 24,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 3 4,25 46 19 41,25 263,423 52878

19 14005 DOĞA SOYLU 12 23 9 20,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 9 3 8,25 45 17 40,75 262,368 53563

20 14018 AYÇANUR KALP 12 22 17 17,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 4 7,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 4 1,00 49 35 40,25 261,368 54245

21 13067 İREM KOPARAN -M 27 9 24,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 5 7 3,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 47 27 40,25 260,388 54874

22 13012 ELA KARAOĞLAN -M 32 4 31,00 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 45 18 40,50 260,230 54976

23 13069 SELEN İNCEOĞLU -M 28 11 25,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 5 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 47 31 39,25 257,383 56756

24 13079 İLAYDA ÇINAR -M 31 3 30,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 41 6 39,50 257,358 56777

25 14048 A ALEYNA AYDIN 12 27 10 24,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 45 23 39,25 257,310 56813

26 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 23 7 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 40 18 35,50 246,488 64287

27 13179 EMİR MAMİK -M 26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 40 25 33,75 240,823 68361

28 0 SUDENAZ DİLER 12 22 12 19,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 38 18 33,50 240,680 68465

29 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 29 11 26,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 39 21 33,75 240,513 68577
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 46 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,9111,52 22,03 3,48 0,93 3,24 2,33 1,91 1,85 2,85 1,43 2,49 2,26 1,33 1,93 0,00 0,00 0,00 4,22 2,33 3,64 0,15 0,11 0,12 0,48 1,72 0,05 0,74 0,59 0,59 0,74 1,33 0,41 42,1623,20 36,35 245,930

KATILIMLAR

30 14063 SUDE KASER 12 25 11 22,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 37 20 32,00 235,788 71972

31 14015 FERZAN YILDIZ 12 24 16 20,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 38 26 31,50 234,600 72841

32 14077 ELİF ARİÇ 12 24 14 20,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 23 31,25 233,730 73443

33 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 22 14 18,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 37 32 29,00 227,185 78296

34 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK -MZ 18 19 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 27 25,25 216,563 86157

35 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12 21 16 17,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 31 27 24,25 213,005 88682

36 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 19 15 15,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 29 20 24,00 212,498 88981

37 14058 RANA NAZ YILDIRIM 12 20 15 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 33 36 24,00 212,358 89085

38 14066 ERDİ BATIN SERT 12A 21 13 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 23 23,25 209,908 90768

39 14038 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 20 19 15,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 28 23,00 209,468 91083

40 14037 ÖZEN KILIÇ 12 19 10 16,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 23 18 18,50 195,725 100264

41 14060 MUKADDES KILINÇ 12İ 19 9 16,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 25 28 18,00 194,103 101266

42 14025 CEYLİN ÖZCEY AN 12G 20 19 15,25 1 1 0,75 1 4 0,00 22 24 16,00 188,338 104595

43 14030 BERİL BAKIR 12 18 18 13,50 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 23 30 15,50 187,035 105394

44 14061 RUKİYE ASLI PALA 12 13 20 8,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 31 14,25 183,985 107079

45 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 11 2 10,50 2 0 2,00 13 2 12,50 178,385 110054

46 14059 ESMANUR KORKMAZ 12 7 30 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 9 39 -0,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 46 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,9111,52 22,03 3,48 0,93 3,24 2,33 1,91 1,85 2,85 1,43 2,49 2,26 1,33 1,93 0,00 0,00 0,00 4,22 2,33 3,64 0,15 0,11 0,12 0,48 1,72 0,05 0,74 0,59 0,59 0,74 1,33 0,41 42,1623,20 36,35 245,930

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 46 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,9 11,5 22,03 10,9 5,6 9,51 4,4 2,4 3,76 2,0 3,6 1,05 42,2 23,2 36,35 245,930

KATILIMLAR

1 14001 ATAKAN COŞKUN 12 34 6 32,50 16 4 15,00 12 5 10,75 6 8 4,00 68 23 62,25 325,930 1 1 472 843 22339

2 14026 EREN DURUR 12 30 10 27,50 16 4 15,00 15 7 13,25 7 8 5,00 68 29 60,75 322,090 2 2 490 891 23724

3 14070 R NİS  ÇAKMAK 12A 30 8 28,00 14 2 13,50 15 2 14,50 2 1 1,75 61 13 57,75 312,835 1 3 548 1025 27314

4 14021 İKRA TURHAN 12 29 9 26,75 14 5 12,75 12 4 11,00 7 7 5,25 62 25 55,75 307,098 3 4 597 1130 29784

5 14003 DİLVİN YEĞEN 12 23 16 19,00 11 4 10,00 21 6 19,50 7 7 5,25 62 33 53,75 302,065 4 5 626 1212 32036

6 14034 AVATAR ATAKAN 12A 29 8 27,00 14 6 12,50 14 2 13,50 1 3 0,25 58 19 53,25 299,315 2 6 648 1260 33379

7 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 33 7 31,25 15 5 13,75 0 1 -0,25 9 7 7,25 57 20 52,00 295,268 3 7 670 1344 35369

8 14007 İLYAS ADIYAMAN 12 31 9 28,75 15 5 13,75 6 3 5,25 5 14 1,50 57 31 49,25 287,058 5 8 721 1500 39428

9 14023 RUMEYSA ÖZKAN 12 36 4 35,00 13 5 11,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 52 11 49,25 286,165 6 9 725 1521 39913

10 14073 ŞÜHEDA GİREN 12 29 9 26,75 16 3 15,25 7 4 6,00 52 16 48,00 283,483 7 10 741 1580 41325

11 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 31 6 29,50 11 6 9,50 5 5 3,75 6 3 5,25 53 20 48,00 283,335 8 11 742 1583 41405

12 14014 PELİN BAYZİT 12 29 11 26,25 12 6 10,50 9 1 8,75 1 2 0,50 51 20 46,00 277,528 9 12 776 1693 44493

13 14028 MISRA BETAŞ 12 31 9 28,75 13 6 11,50 7 3 6,25 1 6 -0,50 52 24 46,00 277,163 10 13 781 1704 44679

14 14006 SÜMEYYE K* LALI 12 32 8 30,00 12 7 10,25 4 3 3,25 3 9 0,75 51 27 44,25 271,765 11 14 816 1849 47890

15 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 27 12 24,00 13 3 12,25 4 4 3,00 5 4 4,00 49 23 43,25 269,655 4 15 837 1906 49092

16 14049 BURAK YURGA 12 25 15 21,25 15 5 13,75 4 3 3,25 4 2 3,50 48 25 41,75 265,463 12 16 862 2010 51647

17 0 HİLALNUR OZANİLİ 12 29 8 27,00 12 6 10,50 4 1 3,75 1 1 0,75 46 16 42,00 265,360 13 17 863 2011 51702

18 0 SARP HÜSEYİN YETMEZ12 27 11 24,25 14 5 12,75 5 3 4,25 46 19 41,25 263,423 14 18 882 2063 52878

19 14005 DOĞA SOYLU 12 23 9 20,75 13 5 11,75 9 3 8,25 45 17 40,75 262,368 15 19 886 2086 53563

20 14018 AYÇANUR KALP 12 22 17 17,75 14 6 12,50 8 4 7,00 5 8 3,00 49 35 40,25 261,368 16 20 893 2107 54245

21 13067 İREM KOPARAN -M 27 9 24,75 12 4 11,00 5 7 3,25 3 7 1,25 47 27 40,25 260,388 1 21 900 2135 54874

22 13012 ELA KARAOĞLAN -M 32 4 31,00 12 5 10,75 1 9 -1,25 45 18 40,50 260,230 2 22 902 2140 54976

23 13069 SELEN İNCEOĞLU -M 28 11 25,25 11 8 9,00 3 5 1,75 5 7 3,25 47 31 39,25 257,383 3 23 925 2206 56756

24 13079 İLAYDA ÇINAR -M 31 3 30,25 10 3 9,25 41 6 39,50 257,358 4 24 926 2208 56777

25 14048 A ALEYNA AYDIN 12 27 10 24,50 12 5 10,75 6 4 5,00 0 4 -1,00 45 23 39,25 257,310 17 25 927 2211 56813

26 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 23 7 21,25 13 6 11,50 2 1 1,75 2 4 1,00 40 18 35,50 246,488 18 26 1002 2502 64287

27 13179 EMİR MAMİK -M 26 11 23,25 12 5 10,75 2 1 1,75 0 8 -2,00 40 25 33,75 240,823 5 27 1041 2658 68361

28 0 SUDENAZ DİLER 12 22 12 19,00 13 3 12,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 38 18 33,50 240,680 19 28 1043 2661 68465

29 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 29 11 26,25 10 10 7,50 39 21 33,75 240,513 20 29 1045 2667 68577

30 14063 SUDE KASER 12 25 11 22,25 9 9 6,75 2 0 2,00 1 0 1,00 37 20 32,00 235,788 21 30 1068 2792 71972

31 14015 FERZAN YILDIZ 12 24 16 20,00 8 8 6,00 4 1 3,75 2 1 1,75 38 26 31,50 234,600 22 31 1078 2826 72841

32 14077 ELİF ARİÇ 12 24 14 20,50 10 7 8,25 2 0 2,00 1 2 0,50 37 23 31,25 233,730 23 32 1088 2855 73443

33 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 22 14 18,50 12 6 10,50 1 5 -0,25 2 7 0,25 37 32 29,00 227,185 6 33 1124 3020 78296

34 13047 SUDENAZ ÖZTÜRK -MZ 18 19 13,25 13 7 11,25 1 1 0,75 32 27 25,25 216,563 1 34 1186 3298 86157

35 14065 ŞEVVALSUKARAPİR 12 21 16 17,00 10 5 8,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 31 27 24,25 213,005 24 35 1211 3395 88682

36 14041 YASEMİN UZUNLAR 12 19 15 15,25 10 5 8,75 29 20 24,00 212,498 25 36 1212 3405 88981

37 14058 RANA NAZ YILDIRIM 12 20 15 16,25 10 8 8,00 1 4 0,00 2 9 -0,25 33 36 24,00 212,358 26 37 1215 3411 89085

38 14066 ERDİ BATIN SERT 12A 21 13 17,75 8 9 5,75 0 1 -0,25 29 23 23,25 209,908 5 38 1225 3465 90768

39 14038 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 20 19 15,25 9 6 7,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 28 23,00 209,468 27 39 1227 3470 91083

40 14037 ÖZEN KILIÇ 12 19 10 16,50 3 7 1,25 1 1 0,75 23 18 18,50 195,725 28 40 1277 3766 100264

41 14060 MUKADDES KILINÇ 12İ 19 9 16,75 6 5 4,75 0 6 -1,50 0 8 -2,00 25 28 18,00 194,103 1 41 1284 3787 101266

42 14025 CEYLİN ÖZCEY AN 12G 20 19 15,25 2 5 0,75 22 24 16,00 188,338 1 42 1304 3891 104595

43 14030 BERİL BAKIR 12 18 18 13,50 3 8 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 23 30 15,50 187,035 29 43 1310 3918 105394

44 14061 RUKİYE ASLI PALA 12 13 20 8,00 9 8 7,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 31 14,25 183,985 30 44 1321 3967 107079

45 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 11 2 10,50 2 0 2,00 13 2 12,50 178,385 31 45 1336 4064 110054

46 14059 ESMANUR KORKMAZ 12 7 30 -0,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 9 39 -0,75
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 46 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,9 11,5 22,03 10,9 5,6 9,51 4,4 2,4 3,76 2,0 3,6 1,05 42,2 23,2 36,35 245,930

KATILIMLAR
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

227,185 60,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13113
BERKE GÜMÜŞ 120 37 32 51 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 1124 3020 78296 % 60,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdcaDa Ba  AeD ACCbeebEdADCaeDEBCDABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDabDeDAcbEC  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız       c b   a         D b   d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ae ee       cbDc  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

260,230 42,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13012
ELA KARAOĞLAN 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 22 902 2140 54976 % 42,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız d EADaB EC  DCAbCCbBADECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABD Ba baDADcCECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız  d eace  e  A  ea  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

240,823 52,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13179
EMİR MAMİK 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 1041 2658 68361 % 52,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEADdc  CBaceAeCCbBADECA CCDeaEBbDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABbBBD AbDc cCECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  A A    a                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dd e e    e   dbb   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

257,358 43,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13079
İLAYDA ÇINAR 120 41 6 73 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 24 926 2208 56777 % 43,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAd cD CBCDEAbDC C  D CEBADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCA    baDD c EC DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

260,388 42,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13067
İREM KOPARAN 120 47 27 46 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 900 2135 54874 % 42,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdABDca C  ADDeAbCdDBCEdAD CCDEBbDABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CAB eBADDDABb C bd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B   A d   a   cE  d a   cCe C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  d abebD  b  Ab    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

257,383 43,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-M  -  13069
SELEN İNCEOĞLU 120 47 31 42 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 925 2206 56756 % 43,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADaBDEeBCaCbDCCeBdDEeAB CDDCEBbDAEBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABbcBeDdcDdDBaEC dA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız e  A cA c E             e d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A ce   CD e A adaB a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

216,563 66,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

-MZ  -  13047
SUDENAZ ÖZTÜRK 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 34 1186 3298 86157 % 66,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EeddBDaacC  AbDacb AaBedaAcCCCDEBeaABEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbCAaecBADDDAcCEaADe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız E              a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

257,310 43,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14048
A ALEYNA AYDIN 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 25 927 2211 56813 % 43,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADBB  C aDbbDCbeBdDECABeCDDCaBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB eBaDA DADcCECbe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bd AdE  Db          bB    C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız b  e            a  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

246,488 49,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14072
ALYA ERTUĞRUL 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 26 1002 2502 64287 % 49,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDB BC  cDadeCCAD CEcADaC  E CD BE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAceeBADDcAcCEC Dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız   A                         C  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız      e       ACab  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 1 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

325,930 17,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14001
ATAKAN COŞKUN 120 68 23 29 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 472 843 22339 % 17,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BAaADBBDECBCaCADCCddAbECAaCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBeDADDbDcCECDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA ACEc DCa c DDCaB  Ba                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ed eaa CcDe A C DB a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

261,368 41,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14018
AYÇANUR KALP 120 49 35 36 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 20 893 2107 54245 % 41,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDdCcCDEbeDCdbbdaabEaADC aDdcCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeDBdbDDeBCECAbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B  c  ACE ebD   DC      b   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EdB  eee     AaDdaeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 5 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

187,035 81,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14030
BERİL BAKIR 120 23 30 67 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 43 1310 3918 105394 % 81,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ecEADacbE   Db DadABADEeAdaeDbeEdeDAcBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C B  aDedce     aee      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B              b        D b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız  d e                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

265,463 39,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14049
BURAK YURGA 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 16 862 2010 51647 % 39,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADacbEbaCDbbbCbAadDECABCeDDCEBCDAcBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABeBBDDbDDADcCECDeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız    A Eed              b D C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A cDD  C           a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

302,065 24,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14003
DİLVİN YEĞEN 120 62 33 25 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 626 1212 32036 % 24,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABc DaCabDEAbabebCADBCEBADCCaDEBeaAebad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCA   aADDDccb C DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BaAEAdACECDbDB Eb d   DCbCD C C EB A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAd CD De e  daaeE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

262,368 41,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14005
DOĞA SOYLU 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 19 886 2086 53563 % 41,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADcB a  CaCADCbcebDECAdCC D    DAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB BBeaADDADcCECbe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA A  AEDbc    a     B CD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

233,730 56,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14077
ELİF ARİÇ 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 32 1088 2855 73443 % 56,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddaADaBDE cCabAbbCcBADcCABCaDDbEBC AEBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABee D eDDAbceECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız    A E                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız        a    A   b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

209,468 70,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14038
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 39 1227 3470 91083 % 70,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız edEAbe bECaaDdbeCCecADECABeCDadEBbDAbBcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABec a ADDA cC Cb e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız    A b    b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız                    b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 7 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

322,090 18,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14026
EREN DURUR 120 68 29 23 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 490 891 23724 % 18,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABAdDBaaeDEADaCdCCADBCEdADeCaDEBCDABEbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCABDDBADDDccCECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCcEAEAdEeDbDB  aC    D c DdC C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  eB  DcD acE cCaeEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

0,000 95,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14059
ESMANUR KORKMAZ 120 9 39 72 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 46 1419 4465 124804 % 95,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 30 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aABddbcacC  AeD ebeebcdadebCdbDcedbbaccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız dabccccBAe               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız      a                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 13 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

178,385 84,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14067
FATMANUR KARAÇAY 120 13 2 105 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 45 1336 4064 110054 % 84,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAd BDd  CDE DDC                    B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 0 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

234,600 55,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14015
FERZAN YILDIZ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 31 1078 2826 72841 % 55,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EddcaDabBCDEbaaCeCCcDBeEBADaeCDEBCDABbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCeBeeBd DDdc  C Dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B  EA A    d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız          C   A   a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

265,360 39,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
HİLALNUR OZANİLİ 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 17 863 2011 51702 % 39,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADaB   BCaCADCCABdDECABCdDDeEBbDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABbBBe AeDeDcCECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız e  A EA                   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız    e        A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

307,098 22,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14021
İKRA TURHAN 120 62 25 33 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 597 1130 29784 % 22,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız de ADaBDa aCDCADCCdBADECAcCCDDaEBbDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABeBBDDdbDADcCECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA A EAdabE   Da     B CD CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Aebe aC  e  A CeDdAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

287,058 30,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14007
İLYAS ADIYAMAN 120 57 31 32 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 721 1500 39428 % 30,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDeCaeDEADDCACCADBCEaADCeCDaBbDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeeBADDDdcCECeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdAEA e Eb  D                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 14 1 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız cddceeaeeCbE ACDcdeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

277,163 34,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14028
MISRA BETAŞ 120 52 24 44 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 13 781 1704 44679 % 34,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDBCBCDEbDaCACCcbeeEBAcCeCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDeBAcDDdcdEC Dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A A Aab     A      dD     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  c  b     b  A  cae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

195,725 77,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14037
ÖZEN KILIÇ 120 23 18 79 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 40 1277 3766 100264 % 77,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız B   Da DE  bDCbDCC  eacCABaeDb bBCD EB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C     e bc ADc de e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız    A                  a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

277,528 34,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14014
PELİN BAYZİT 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 12 776 1693 44493 % 34,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdABDBCdCDEADaCbbCADBeEdADCeacEBCDABbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCAB DBADDDecCba De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AE  A            B BD  Cc C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız                a Ec 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

212,358 68,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14058
RANA NAZ YILDIRIM 120 33 36 51 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 37 1215 3411 89085 % 68,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deaAcaB   ceDacbCC BdDbdABedDDCEB DAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAdeBaDDbD AbcCECac      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  b Add      c                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız d aeaBe     A a ee c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

183,985 82,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14061
RUKİYE ASLI PALA 120 22 31 67 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 44 1321 3967 107079 % 82,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 20 7 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ccEADdcb  cCae  CdddcabbAB dDDCaBeD Ed a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABaBBacbcDbDc EC c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız   a   b                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 6 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

286,165 30,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14023
RUMEYSA ÖZKAN 120 52 11 57 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 725 1521 39913 % 30,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADBBDECBCaCAbCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CbBcBBDDAbDADcCECb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA      D                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız               a    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

263,423 40,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
SARP HÜSEYİN YETMEZ 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 18 882 2063 52878 % 40,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcdDc Ba dbDDbeCCADBCEBADeaCDEBCDABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDeBADDDAcCdC ce     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız     AbAC            C   a c C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

213,005 68,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14065
ŞEVVALSUKARAPİR 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 35 1211 3395 88682 % 68,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız bAdeBba BC EebD AabeDdCEdADCdaDEBCDcBEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız eeCABc  dDD ABCEC  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız               b   a b e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız de                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 7 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

235,788 55,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14063
SUDE KASER 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 30 1068 2792 71972 % 55,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEAD Ba CcCabADCCed DECA eCDDCcBbDAEBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAe aBaaeaDdDcCECDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız      E                    C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız      B              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 3 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

240,680 52,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
SUDENAZ DİLER 120 38 18 64 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 28 1043 2661 68465 % 52,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdddb  dC E Daa CCAeBCEBADCdCDaB DABEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAB a ADD AcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız       A              Bc          B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız d    e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

240,513 52,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14033
SUDENAZ YILMAZ 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 29 1045 2667 68577 % 52,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDdedCbEbbaCACCADeCEBADdCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbCeBeeaAaDDAcCECece     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

283,483 31,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14073
ŞÜHEDA GİREN 120 52 16 52 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 741 1580 41325 % 31,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAB BDBCBCbEAbaC bCcDBbEBADCCCDEBeDABbeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDBADDDAceEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdcEe AC CD       b         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

271,765 36,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14006
SÜMEYYE K* LALI 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 14 816 1849 47890 % 36,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADBdDECBaaCAbabABdDECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBDBaebADeADcCECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız    A c    E B      a    b C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ddae ed  e  A CA c a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

283,335 31,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 11 742 1583 41405 % 31,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADcB   cCaCADCCABADECAdCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABcBBeedDD DcC CDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B   d   a          ba  C  CCe    D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dd e     D  A C DB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

212,498 68,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12  -  14041
YASEMİN UZUNLAR 120 29 20 71 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 36 1212 3405 88981 % 68,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız adEADad     DabDbC ebDECeaeCDbdEBCDAEBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB B e AeDeDcCEC c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

299,315 25,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14034
AVATAR ATAKAN 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 648 1260 33379 % 25,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADBc E dCa bDCCbBADECABCCbDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBabADDdDcCECDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA ACEA DCECBcDDC   d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız e   bBb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

295,268 27,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14010
DAMLA DİRLİKLİ 120 57 20 43 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 670 1344 35369 % 27,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddaADBBDECBCaCADCbdBADECABCCDDCEBCeAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdeDBBeDADDADcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız        d                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız de eDBC  De AbbcDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

209,908 69,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14066
ERDİ BATIN SERT 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 1225 3465 90768 % 69,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EeBccDB BC  ADabAdddDabE AaeCCDEBbDABE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız eeCAccD AaeDAcC e De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

269,655 37,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14013
HÜLYA ELİF LİMANLI 120 49 23 48 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 837 1906 49092 % 37,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADda ECcCaaADbbAdADECABCCDDCcBCDeEBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB BBebA DADB ECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız    ACcA   d    a         bC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız        CbDe A C Dc b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

312,835 20,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12A  -  14070
R NİS  ÇAKMAK 120 61 13 46 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 548 1025 27314 % 20,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BAaADaBDEC  aCbbCCbBADECABCCDbeEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB BB  ADDADcCECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdACEA DbE BA DC       D CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız d           A      E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

188,338 80,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12G  -  14025
CEYLİN ÖZCEY AN 120 22 24 74 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 42 1304 3891 104595 % 80,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEeDaBcE dCabbbaCeebDECABCeDbbEBCDAEBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız    aBaacAa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 7 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

194,103 77,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI

12İ  -  14060
MUKADDES KILINÇ 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 41 1284 3787 101266 % 77,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 46 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBca BCDEAbDC Cd D Cd AD d DE   AdE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B C e e eDDD cC    d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız           a           b           b dd b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız   c  cb  a b   bc  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 2 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
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KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

1

%2,17

15

%32,61

1

%2,17

27

%58,70

2

%4,35
  

Doğru (%32,61)

Yanlış (%67,39)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri A

6

%13,04
 

8

%17,39

17

%36,96

10

%21,74

5

%10,87
 

Doğru (%13,04)

Yanlış (%76,09)

Boş (%10,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam E

6

%13,04

1

%2,17
  

37

%80,43

2

%4,35
 

Doğru (%80,43)

Yanlış (%15,22)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

41

%89,13
  

1

%2,17

3

%6,52

1

%2,17
 

Doğru (%89,13)

Yanlış (%8,70)

Boş (%2,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D  

4

%8,70

2

%4,35

40

%86,96
   

Doğru (%86,96)

Yanlış (%13,04)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

18

%39,13

12

%26,09

5

%10,87

6

%13,04

2

%4,35

3

%6,52
 

Doğru (%26,09)

Yanlış (%67,39)

Boş (%6,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İki Cümleyi Birleştirme B

3

%6,52

27

%58,70

7

%15,22

6

%13,04
 

3

%6,52
 

Doğru (%58,70)

Yanlış (%34,78)

Boş (%6,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı D

1

%2,17

6

%13,04

1

%2,17

19

%41,30
 

19

%41,30
 

Doğru (%41,30)

Yanlış (%17,39)

Boş (%41,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Fiilimsiler - Karma E

2

%4,35
  

1

%2,17

29

%63,04

14

%30,43
 

Doğru (%63,04)

Yanlış (%6,52)

Boş (%30,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Ses Bilgisi - Karma C

4

%8,70

2

%4,35

18

%39,13
 

2

%4,35

20

%43,48
 

Doğru (%39,13)

Yanlış (%17,39)

Boş (%43,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

6

%13,04

17

%36,96

9

%19,57

5

%10,87
 

9

%19,57
 

Doğru (%36,96)

Yanlış (%43,48)

Boş (%19,57)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Yazım Kuralları - Karma C

6

%13,04

2

%4,35

31

%67,39
 

3

%6,52

4

%8,70
 

Doğru (%67,39)

Yanlış (%23,91)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma D

25

%54,35
 

1

%2,17

20

%43,48
   

Doğru (%43,48)

Yanlış (%56,52)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Virgül C

5

%10,87

9

%19,57

23

%50,00

2

%4,35

3

%6,52

4

%8,70
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%41,30)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Düşünceyi Geliştirme Yolları A

25

%54,35

14

%30,43

2

%4,35
 

1

%2,17

4

%8,70
 

Doğru (%54,35)

Yanlış (%36,96)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

1

%2,17

15

%32,61
 

24

%52,17

5

%10,87

1

%2,17
 

Doğru (%52,17)

Yanlış (%45,65)

Boş (%2,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Paragrafı İkiye Ayırma C

4

%8,70

10

%21,74

30

%65,22

1

%2,17
 

1

%2,17
 

Doğru (%65,22)

Yanlış (%32,61)

Boş (%2,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafa Cümle Yerleştirme C  

8

%17,39

30

%65,22

4

%8,70

1

%2,17

3

%6,52
 

Doğru (%65,22)

Yanlış (%28,26)

Boş (%6,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

14

%30,43

5

%10,87

3

%6,52

6

%13,04

10

%21,74

8

%17,39
 

Doğru (%30,43)

Yanlış (%52,17)

Boş (%17,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

3

%6,52

25

%54,35

2

%4,35

5

%10,87

6

%13,04

5

%10,87
 

Doğru (%54,35)

Yanlış (%34,78)

Boş (%10,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

22

%47,83

4

%8,70

4

%8,70

9

%19,57

3

%6,52

4

%8,70
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%43,48)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

4

%8,70

3

%6,52
 

36

%78,26

2

%4,35

1

%2,17
 

Doğru (%78,26)

Yanlış (%19,57)

Boş (%2,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

1

%2,17

2

%4,35

2

%4,35

2

%4,35

38

%82,61

1

%2,17
 

Doğru (%82,61)

Yanlış (%15,22)

Boş (%2,17)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme C  

5

%10,87

32

%69,57

2

%4,35

6

%13,04

1

%2,17
 

Doğru (%69,57)

Yanlış (%28,26)

Boş (%2,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

43

%93,48
   

2

%4,35

1

%2,17
 

Doğru (%93,48)

Yanlış (%4,35)

Boş (%2,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

5

%10,87

25

%54,35

2

%4,35

9

%19,57
 

5

%10,87
 

Doğru (%54,35)

Yanlış (%34,78)

Boş (%10,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

4

%8,70
 

28

%60,87

1

%2,17

8

%17,39

5

%10,87
 

Doğru (%60,87)

Yanlış (%28,26)

Boş (%10,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%6,52
 

26

%56,52

7

%15,22

8

%17,39

2

%4,35
 

Doğru (%56,52)

Yanlış (%39,13)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%2,17

2

%4,35

2

%4,35

39

%84,78
 

2

%4,35
 

Doğru (%84,78)

Yanlış (%10,87)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%2,17

5

%10,87

1

%2,17

36

%78,26

1

%2,17

2

%4,35
 

Doğru (%78,26)

Yanlış (%17,39)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

7

%15,22

3

%6,52

25

%54,35

2

%4,35

4

%8,70

5

%10,87
 

Doğru (%54,35)

Yanlış (%34,78)

Boş (%10,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

4

%8,70

1

%2,17

3

%6,52

1

%2,17

35

%76,09

2

%4,35
 

Doğru (%76,09)

Yanlış (%19,57)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

39

%84,78

1

%2,17

1

%2,17

1

%2,17

4

%8,70
 

Doğru (%84,78)

Yanlış (%6,52)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

9

%19,57

26

%56,52

1

%2,17

5

%10,87

5

%10,87
 

Doğru (%56,52)

Yanlış (%32,61)

Boş (%10,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Söz Öbeklerinde Anlam D

2

%4,35

1

%2,17
 

39

%84,78

1

%2,17

3

%6,52
 

Doğru (%84,78)

Yanlış (%8,70)

Boş (%6,52)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

39

%84,78

1

%2,17

1

%2,17
 

1

%2,17

4

%8,70
 

Doğru (%84,78)

Yanlış (%6,52)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

5

%10,87

3

%6,52
 

37

%80,43

1

%2,17
 

Doğru (%80,43)

Yanlış (%17,39)

Boş (%2,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%2,17

42

%91,30
 

2

%4,35

1

%2,17
  

Doğru (%91,30)

Yanlış (%8,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

28

%60,87

2

%4,35

7

%15,22

1

%2,17

2

%4,35

6

%13,04
 

Doğru (%60,87)

Yanlış (%26,09)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

3

%6,52

3

%6,52

3

%6,52

28

%60,87

5

%10,87

4

%8,70
 

Doğru (%60,87)

Yanlış (%30,43)

Boş (%8,70)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete C  

1

%2,22

43

%95,56
  

1

%2,22
 

Doğru (%95,56)

Yanlış (%2,22)

Boş (%2,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Abbasi Devleti ve Türkler A

35

%77,78

1

%2,22

1

%2,22

2

%4,44

2

%4,44

4

%8,89
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%13,33)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler B  

37

%82,22
 

2

%4,44

4

%8,89

2

%4,44
 

Doğru (%82,22)

Yanlış (%13,33)

Boş (%4,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık D

3

%6,67

5

%11,11

3

%6,67

15

%33,33

9

%20,00

10

%22,22
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%44,44)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Millî Mücadele'de Cepheler B

2

%4,44

30

%66,67

5

%11,11
 

3

%6,67

5

%11,11
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%22,22)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Haritalarda Temel Kavramlar B

7

%15,56

29

%64,44
   

9

%20,00
 

Doğru (%64,44)

Yanlış (%15,56)

Boş (%20,00)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Göçler ve Göçlerin Nedenleri D

8

%17,78
 

2

%4,44

13

%28,89

18

%40,00

4

%8,89
 

Doğru (%28,89)

Yanlış (%62,22)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Yeryüzündeki İklim Tipleri D

2

%4,44

3

%6,67

5

%11,11

13

%28,89

8

%17,78

14

%31,11
 

Doğru (%28,89)

Yanlış (%40,00)

Boş (%31,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Bölge ve Bölge Türleri A

28

%62,22

7

%15,56
 

7

%15,56

3

%6,67
  

Doğru (%62,22)

Yanlış (%37,78)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları D

6

%13,33

4

%8,89

5

%11,11

24

%53,33

3

%6,67

3

%6,67
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%40,00)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D    

37

%82,22

4

%8,89

4

%8,89
 

Doğru (%82,22)

Yanlış (%8,89)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi A

24

%53,33

2

%4,44

3

%6,67

6

%13,33

4

%8,89

6

%13,33
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D  

2

%4,44

1

%2,22

35

%77,78
 

7

%15,56
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%6,67)

Boş (%15,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Ahlak Felsefesi B  

5

%11,11

37

%82,22
  

3

%6,67
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%82,22)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Sanat Felsefesi C

1

%2,22

3

%6,67

30

%66,67

1

%2,22

2

%4,44

8

%17,78
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%15,56)

Boş (%17,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Din ve İslam E  

1

%2,22
 

2

%4,44

32

%71,11

10

%22,22
 

Doğru (%71,11)

Yanlış (%6,67)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Bilgi ve İnanç C

3

%6,67
 

37

%82,22
 

2

%4,44

3

%6,67
 

Doğru (%82,22)

Yanlış (%11,11)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 İnançla İlgili Meseleler D

1

%2,22

6

%13,33

2

%4,44

26

%57,78

1

%2,22

9

%20,00
 

Doğru (%57,78)

Yanlış (%22,22)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

46 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Hz. Muhammed ve Gençlik B  

3

%6,67

7

%15,56

15

%33,33

16

%35,56

4

%8,89
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%84,44)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam ve İbadet A

6

%13,33

1

%2,22
  

4

%8,89

34

%75,56
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%11,11)

Boş (%75,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları B      

45

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama E      

45

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Varlık Felsefesi E      

45

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Bilgi Felsefesi B      

45

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C      

45

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Rasyonel Sayılar B  

19

%47,50
  

3

%7,50

18

%45,00
 

Doğru (%47,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Ondalık Sayılar A

13

%32,50

1

%2,50

2

%5,00

1

%2,50
 

23

%57,50
 

Doğru (%32,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%57,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Köklü ifadeler C

2

%5,00
 

1

%2,50

3

%7,50
 

34

%85,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 Ardışık Sayılar A

25

%62,50
 

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

12

%30,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%30,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

46 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 MUTLAK DEĞER C

1

%2,50
 

8

%20,00

4

%10,00
 

27

%67,50
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 EBOB-EKOK E  

1

%2,50

4

%10,00

1

%2,50

15

%37,50

19

%47,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%47,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Mutlak Değerli Denklemler A

14

%35,00

1

%2,50

1

%2,50
 

2

%5,00

22

%55,00
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER E

1

%2,50

1

%2,50
 

4

%10,00

2

%5,00

32

%80,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler D

5

%12,50
 

1

%2,50

9

%22,50

1

%2,50

24

%60,00
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%17,50)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Üslü ifadeler C  

7

%17,50

2

%5,00

1

%2,50
 

30

%75,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Tek ve Çift Sayılar E

1

%2,50

3

%7,50

1

%2,50

1

%2,50

9

%22,50

25

%62,50
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER C  

1

%2,50

3

%7,50
 

1

%2,50

35

%87,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Sayı Problemleri B  

5

%12,50

2

%5,00
  

33

%82,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

2

%5,00

1

%2,50

2

%5,00
  

35

%87,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Periyodik Durumlar D

1

%2,50
  

7

%17,50
 

32

%80,00
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Hareket Problemleri D

4

%10,00

2

%5,00
 

4

%10,00
 

30

%75,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

46 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Sayı Problemleri C   

5

%12,50
  

35

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Grafik Problemleri E

1

%2,50
   

2

%5,00

37

%92,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Rutin Olmayan Problemler B  

2

%5,00
   

38

%95,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

2

%5,00

2

%5,00

1

%2,50
  

35

%87,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

2

%5,00

2

%5,00
 

3

%7,50
 

33

%82,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Rutin Olmayan Problemler B  

6

%15,00
 

1

%2,50
 

33

%82,50
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Sayı Problemleri E

3

%7,50

4

%10,00

2

%5,00
  

31

%77,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Sayı Problemleri C   

4

%10,00
  

36

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 MANTIK D  

2

%5,00

1

%2,50

10

%25,00

2

%5,00

25

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C  

1

%2,50
 

1

%2,50
 

38

%95,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Küme Problemleri C  

1

%2,50

18

%45,00

2

%5,00
 

19

%47,50
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%47,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Oran ve Orantı C   

6

%15,00
  

34

%85,00
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

46 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Üstel, logaritmik denklemlerin ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D   

2

%5,00

2

%5,00

2

%5,00

34

%85,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Sayma Yöntemleri A      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar C   

2

%5,00
  

38

%95,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Prizmalar B  

2

%5,00
   

38

%95,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 Kare C  

1

%2,50
   

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dikdörtgen D

1

%2,50
  

1

%2,50
 

38

%95,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Kare E     

1

%2,50

39

%97,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ E    

1

%2,50
 

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Kare A

1

%2,50
    

39

%97,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Yamuk E      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D  

1

%2,50
   

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar E    

1

%2,50
 

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

46 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması A

5

%14,29

1

%2,86

1

%2,86

9

%25,71

4

%11,43

15

%42,86
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%42,86)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 İvme B  

2

%5,71

1

%2,86

8

%22,86

3

%8,57

21

%60,00
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%34,29)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri E

2

%5,71

1

%2,86

3

%8,57

2

%5,71

3

%8,57

24

%68,57
 

Doğru (%8,57)

Yanlış (%22,86)

Boş (%68,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Isı, Sıcaklık ve İç Enerji D   

1

%2,86

3

%8,57

18

%51,43

13

%37,14
 

Doğru (%8,57)

Yanlış (%54,29)

Boş (%37,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Kaldırma Kuvveti D

4

%11,43

3

%8,57

1

%2,86

2

%5,71

1

%2,86

24

%68,57
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%25,71)

Boş (%68,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Renkler B

3

%8,57

4

%11,43

2

%5,71
 

2

%5,71

24

%68,57
 

Doğru (%11,43)

Yanlış (%20,00)

Boş (%68,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Düzlem Aynalar C  

3

%8,57

3

%8,57

1

%2,86

5

%14,29

23

%65,71
 

Doğru (%8,57)

Yanlış (%25,71)

Boş (%65,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili C

3

%8,57
 

6

%17,14
  

26

%74,29
 

Doğru (%17,14)

Yanlış (%8,57)

Boş (%74,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM D  

4

%11,43

2

%5,71

1

%2,86

1

%2,86

27

%77,14
 

Doğru (%2,86)

Yanlış (%20,00)

Boş (%77,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Sıvılar D    

7

%20,00

5

%14,29

23

%65,71
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%65,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ C     

7

%20,00

28

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Mol Kavramı B      

35

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ DİL SINIFLARI
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

46 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri A

18

%51,43
 

2

%5,71

1

%2,86
 

14

%40,00
 

Doğru (%51,43)

Yanlış (%8,57)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E  

2

%5,71
  

2

%5,71

31

%88,57
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%5,71)

Boş (%88,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Bilimsel Yöntem C

5

%14,29

3

%8,57

8

%22,86

1

%2,86
 

18

%51,43
 

Doğru (%22,86)

Yanlış (%25,71)

Boş (%51,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Hücre Zarından Madde Geçişleri A

1

%2,86

2

%5,71

5

%14,29

2

%5,71

4

%11,43

21

%60,00
 

Doğru (%2,86)

Yanlış (%37,14)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 CANLILAR DÜNYASI D

8

%22,86

3

%8,57
 

8

%22,86

1

%2,86

15

%42,86
 

Doğru (%22,86)

Yanlış (%34,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Mitoz B  

4

%11,43

3

%8,57

1

%2,86

5

%14,29

22

%62,86
 

Doğru (%11,43)

Yanlış (%25,71)

Boş (%62,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Madde Döngüleri A

6

%17,14

2

%5,71

1

%2,86
 

1

%2,86

25

%71,43
 

Doğru (%17,14)

Yanlış (%11,43)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Soyağaçları (Otozomal) E

9

%25,71

2

%5,71

1

%2,86

2

%5,71

7

%20,00

14

%40,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%40,00)
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