
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 142 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,7810,39 22,18 3,36 0,75 3,17 2,57 1,39 2,22 2,79 1,47 2,42 2,75 1,20 2,45 0,01 0,00 0,01 15,07 4,79 13,87 2,69 0,63 2,53 3,10 2,35 2,51 3,59 1,66 3,18 2,54 1,77 2,10 63,2526,40 56,64 308,500

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 113 7 111,25 474,125 11

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,288 26

3 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 111 9 108,75 466,788 35

4 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 30 0 30,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 109 11 106,25 459,075 102

5 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 108 12 105,00 455,363 137

6 0 EFE KALI 12C 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 107 13 103,75 451,313 209

7 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 104 16 100,00 440,213 510

8 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 102 17 97,75 433,843 758

9 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 25 5 23,75 8 2 7,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 101 19 96,25 429,363 1021

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 5 0 5,00 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 99 15 95,25 426,578 1182

11 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 25 4 24,00 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 1 4 0,00 99 18 94,50 423,513 1389

12 12219 EMİR TÜRKMEN 12 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 25 5 23,75 10 0 10,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 99 20 94,00 422,205 1495

13 12004 ELİF ECE ŞEN 12 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 20 7 18,25 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 97 20 92,00 416,853 1970

14 20257 PELİN ÖZTÜRK 12A 29 11 26,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 25 3 24,25 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 0 5,00 96 18 91,50 415,628 2060

15 12163 İDİL ONAT 12D 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 7 3 6,25 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 97 23 91,25 413,425 2284

16 12020 DİLA NUR CAN 12B 33 6 31,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 26 4 25,00 9 1 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 96 21 90,75 412,520 2349

17 12092 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 4 25,00 7 2 6,50 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 96 22 90,50 411,970 2406

18 6810 ENES SARGIN 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 8 20,00 9 1 8,75 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 95 24 89,00 407,490 2948

19 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 36 4 35,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 5 20,75 3 0 3,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 91 17 86,75 400,085 3873

20 12216 AYLİN BORA 12 33 6 31,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 5 16,75 6 0 6,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 90 17 85,75 397,520 4238

21 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 21 3 20,25 2 1 1,75 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 89 15 85,25 395,728 4492

22 12024 ZEYNEP POLAT 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 5 21,75 9 0 9,00 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 91 25 84,75 394,283 4697

23 12126 ULAŞ KUKUL 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 23 7 21,25 8 2 7,50 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 91 27 84,25 393,158 4873

24 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 33 7 31,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 24 1 23,75 5 1 4,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 88 18 83,50 390,718 5296

25 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 33 5 31,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 20 7 18,25 5 1 4,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 89 22 83,50 390,543 5317

26 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 1 1 0,75 5 1 4,75 4 1 3,75 2 2 1,50 87 15 83,25 389,428 5507

27 12427 BERAT CİVELEK 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 7 19,25 3 3 2,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 88 25 81,75 385,210 6320

28 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 30 9 27,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 22 6 20,50 5 0 5,00 5 2 4,50 6 1 5,75 2 3 1,25 84 27 77,25 372,148 9003

29 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 21 3 20,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 2 4,50 4 2 3,50 81 22 75,50 366,165 10390
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,7810,39 22,18 3,36 0,75 3,17 2,57 1,39 2,22 2,79 1,47 2,42 2,75 1,20 2,45 0,01 0,00 0,01 15,07 4,79 13,87 2,69 0,63 2,53 3,10 2,35 2,51 3,59 1,66 3,18 2,54 1,77 2,10 63,2526,40 56,64 308,500

KATILIMLAR

30 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 21 5 19,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 82 28 75,00 365,688 10502

31 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 22 3 21,25 5 0 5,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 81 28 74,00 362,730 11215

32 12383 MERT AKALIN 12 33 5 31,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 6 16,50 1 0 1,00 4 2 3,50 5 1 4,75 3 2 2,50 79 20 74,00 361,783 11464

33 12165 ARDA BULDU 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 9 12,75 6 2 5,50 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 81 29 73,75 361,455 11558

34 12198 METE ŞEN 12M 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 5 21,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 2 4 1,00 82 32 74,00 361,405 11574

35 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 33 7 31,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 17 7 15,25 4 2 3,50 6 1 5,75 6 0 6,00 79 22 73,50 360,518 11796

36 12141 EMİR NİŞLİ 12M 33 7 31,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 21 6 19,50 5 2 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 79 24 73,00 358,768 12257

37 12367 FATMA IŞIK 12 32 5 30,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 17 3 16,25 4 1 3,75 1 0 1,00 6 1 5,75 1 4 0,00 77 16 73,00 358,733 12272

38 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 15 6 13,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 1 3,75 79 28 72,00 356,000 13009

39 12069 IRMAK ÖZEL 12A 24 15 20,25 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 20 6 18,50 5 0 5,00 6 0 6,00 5 1 4,75 4 2 3,50 77 30 69,50 349,828 14697

40 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 33 5 31,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 11 3 10,25 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 74 16 70,00 349,823 14698

41 12116 ONUR AVA 12 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 20 5 18,75 2 2 1,50 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 77 30 69,50 349,168 14873

42 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 33 6 31,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 20 9 17,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 5 0,75 3 2 2,50 77 30 69,50 348,075 15150

43 12073 EREN DAĞDELEN 12A 19 11 16,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 19 4 18,00 6 3 5,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 75 26 68,50 347,408 15367

44 12164 KERİME KAHRAMAN 12 33 7 31,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 15 4 14,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 73 16 69,00 346,728 15574

45 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 27 13 23,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 3 0 3,00 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 75 27 68,25 345,438 15947

46 12 İSMAİL ATICI 12A 26 10 23,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 4 17,00 3 1 2,75 6 1 5,75 4 2 3,50 73 20 68,00 344,785 16125

47 12223 ESMA NAZ KURT 12A 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 21 5 19,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 2 3,50 75 30 67,50 342,970 16662

48 12270 MEH*T POYRAZ HAN 12A 24 8 22,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 19 10 16,50 3 1 2,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 74 27 67,25 342,785 16721

49 12090 HAMZA DOĞRU 12 34 5 32,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 3 13,25 2 4 1,00 6 0 6,00 2 3 1,25 72 17 67,75 342,678 16753

50 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 28 9 25,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 12 7 10,25 10 0 10,00 6 1 5,75 4 3 3,25 4 2 3,50 74 27 67,25 342,248 16895

51 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 23 7 21,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 5 1 4,75 77 41 66,75 340,373 17468

52 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 25 15 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 25 5 23,75 6 4 5,00 4 3 3,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 77 43 66,25 339,463 17760

53 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 1 4,75 70 14 66,50 339,348 17794

54 12096 NAZMİ TEKBAŞ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 13 6 11,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 72 24 66,00 338,510 18075

55 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 26 11 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 12 6 10,50 10 0 10,00 6 1 5,75 4 3 3,25 3 3 2,25 73 31 65,25 336,483 18703

56 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 17 10 14,50 7 1 6,75 6 1 5,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 74 35 65,25 336,313 18766

57 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 5 2 4,50 2 3 1,25 2 4 1,00 72 26 65,50 336,115 18829

58 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 21 17 16,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 5 21,75 6 0 6,00 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 74 38 64,50 334,913 19226
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,7810,39 22,18 3,36 0,75 3,17 2,57 1,39 2,22 2,79 1,47 2,42 2,75 1,20 2,45 0,01 0,00 0,01 15,07 4,79 13,87 2,69 0,63 2,53 3,10 2,35 2,51 3,59 1,66 3,18 2,54 1,77 2,10 63,2526,40 56,64 308,500

KATILIMLAR

59 12134 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 17 6 15,50 6 1 5,75 6 1 5,75 3 2 2,50 72 30 64,50 334,100 19512

60 12381 CEYLİN GÜRCAN 12 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 13 7 11,25 6 1 5,75 5 2 4,50 4 1 3,75 71 27 64,25 333,345 19775

61 12371 BERİL GÖKHAN 12 33 5 31,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 4 14,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 69 19 64,25 332,028 20242

62 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 24 15 20,25 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 23 2 22,50 5 2 4,50 5 2 4,50 2 3 1,25 71 30 63,50 331,548 20403

63 12100 YAŞAR ERSİN 12A 24 9 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 4 18,00 5 2 4,50 6 1 5,75 1 5 -0,25 70 26 63,50 331,343 20462

64 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 30 7 28,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 14 6 12,50 3 2 2,50 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 71 30 63,50 330,408 20776

65 12248 GÜLSÜM KİTAPÇIOĞLU 12 28 10 25,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 8 10,00 2 1 1,75 4 3 3,25 5 0 5,00 69 23 63,25 330,100 20885

66 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12G 32 6 30,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 9 12,75 3 3 2,25 1 3 0,25 69 23 63,25 329,150 21208

67 12167 İREM TURAN 12 24 8 22,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 19 8 17,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 69 26 62,50 328,330 21485

68 12278 ELİF SUDE ÇELİK 12 25 14 21,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 8 15,00 1 0 1,00 3 3 2,25 6 1 5,75 1 5 -0,25 69 33 60,75 322,980 23386

69 12062 BAŞAK 12 31 8 29,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 18 4 17,00 2 1 1,75 4 2 3,50 1 2 0,50 67 24 61,00 322,680 23509

70 12152 MELİH GEZER 12A 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 15 5 13,75 3 1 2,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 3 1,25 67 32 59,00 317,308 25528

71 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 24 13 20,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 18 3 17,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 2 3,50 3 1 2,75 65 27 58,25 315,478 26227

72 0 İHSAN ÇETİN 12A 23 16 19,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 20 7 18,25 1 0 1,00 2 5 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 67 36 58,00 315,050 26404

73 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 20 6 18,50 5 1 4,75 2 4 1,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 67 36 58,00 313,825 26928

74 12093 VESİLE DİZMAN 12A 28 11 25,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 10 5 8,75 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 64 26 57,50 312,788 27341

75 16008 KADİR BAYKAL 12 22 11 19,25 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 23 3 22,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 64 27 57,25 312,563 27436

76 12012 SAİD KAYAOĞLU 12A 20 16 16,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 7 15,25 2 1 1,75 3 4 2,00 7 0 7,00 3 2 2,50 66 36 57,00 312,520 27453

77 12244 MUHAMMED POLAT 12M 18 15 14,25 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 14 7 12,25 8 0 8,00 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 64 29 56,75 312,063 27653

78 12151 AYBERK ŞAM 12 20 13 16,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 24 5 22,75 3 5 1,75 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 66 38 56,50 310,633 28263

79 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 14 6 12,50 5 3 4,25 3 4 2,00 3 1 2,75 4 2 3,50 66 37 56,75 310,628 28265

80 16002 DOĞA ÖZ 12A 28 9 25,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 15 4 14,00 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 63 25 56,75 310,118 28457

81 12081 ARDA ERGİN 12A 30 9 27,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 12 1 11,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 61 19 56,25 308,418 29203

82 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 28 10 25,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 18 6 16,50 2 0 2,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 64 34 55,50 306,345 30147

83 12013 ALPER KEREM YAL IN 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 15 9 12,75 4 1 3,75 4 3 3,25 1 2 0,50 1 4 0,00 63 36 54,00 302,045 32046

84 12070 RANA ŞANLI 12 22 16 18,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 18 7 16,25 6 1 5,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 64 42 53,50 301,590 32276

85 12256 İNCİ UÇKUN 12 23 16 19,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 19 6 17,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 1 4 0,00 64 42 53,50 301,210 32468

86 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 28 7 26,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 2 0 2,00 3 3 2,25 1 4 0,00 59 21 53,75 301,083 32524

87 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 19 8 17,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 4 16,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 4 0,00 58 19 53,25 300,805 32657
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MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 142 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,7810,39 22,18 3,36 0,75 3,17 2,57 1,39 2,22 2,79 1,47 2,42 2,75 1,20 2,45 0,01 0,00 0,01 15,07 4,79 13,87 2,69 0,63 2,53 3,10 2,35 2,51 3,59 1,66 3,18 2,54 1,77 2,10 63,2526,40 56,64 308,500

KATILIMLAR

88 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 19 13 15,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 1 1 0,75 3 4 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 61 33 52,75 299,568 33253

89 12330 ONUR TUNÇ 12 25 12 22,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 12 6 10,50 2 4 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 60 30 52,50 297,870 34082

90 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12 26 11 23,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 15 5 13,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 60 30 52,50 297,628 34200

91 12295 EMREHAN KORUK 12A 22 14 18,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 12 2 11,50 4 4 3,00 2 4 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 59 35 50,25 291,490 37147

92 16009 ZÜBEYDE NAZ ACAR 12 26 12 23,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 12 6 10,50 1 1 0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 5 1 4,75 58 31 50,25 291,135 37309

93 12150 HATİCE ATASOY 12 18 9 15,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 19 5 17,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 2 3,50 1 3 0,25 57 29 49,75 290,448 37646

94 12043 SUDE DEMİRHAN 12 22 13 18,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 15 6 13,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 54 29 46,75 281,008 42592

95 12182 MİRZA EKİM 12 23 15 19,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 19 5 17,75 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 56 40 46,00 278,518 43958

96 12326 BELİNAY BARLIK 12A 24 15 20,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 1 0 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 4 1 3,75 54 34 45,50 277,068 44738

97 12178 FATMA KARABATAK 12 28 9 25,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 0 1,00 50 20 45,00 274,763 46065

98 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 20 20 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 2 7,50 1 5 -0,25 4 3 3,25 6 0 6,00 2 2 1,50 54 39 44,25 274,115 46465

99 12234 ENES SELEK 12A 19 17 14,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 14 6 12,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 53 35 44,25 273,928 46576

100 12233 İBRAHİM EDHEM GÖRAL12 20 18 15,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 6 9,50 5 2 4,50 2 3 1,25 3 2 2,50 53 38 43,50 271,685 47934

101 12272 ARDA DEMİR 12A 25 11 22,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 15 8 13,00 0 5 -1,25 3 0 3,00 1 3 0,25 53 37 43,75 271,313 48154

102 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 26 14 22,50 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 13 4 12,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 53 38 43,50 270,555 48597

103 71968 LARA ÇETİN 12 25 14 21,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 11 6 9,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 50 35 41,25 263,960 52530

104 12327 NİMET AKAY 12 22 16 18,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 6 4 5,00 3 4 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 49 32 41,00 263,800 52631

105 12077 MERYEM YENAL 12 26 13 22,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 3 2,25 1 4 0,00 50 37 40,75 262,328 53591

106 12046 ORÇUN TOMBAK 12 26 12 23,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 10 7 8,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 49 35 40,25 260,575 54742

107 12288 BETÜL DEMİRCİ   26 13 22,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 4 4,00 3 0 3,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 47 30 39,50 258,443 56079

108 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 25 12 22,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 8 1 7,75 3 3 2,25 2 2 1,50 3 0 3,00 46 29 38,75 256,435 57379

109 12268 CEREN MALTA 12A 22 16 18,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 10 9 7,75 2 2 1,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 48 42 37,50 253,070 59674

110 12415 BİLGE TAŞKIN 12 21 19 16,25 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 7 8 5,00 5 2 4,50 2 3 1,25 1 4 0,00 47 40 37,00 251,858 60491

111 12006 KADİR CAN ÇAM 12I 26 10 23,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 2 5,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 42 26 35,50 246,155 64527

112 12174 KAAN KARAKUZU 12 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 21 5 19,75 3 0 3,00 5 2 4,50 1 3 0,25 3 1 2,75 37 11 34,25 245,475 65006

113 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 25 12 22,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 44 37 34,75 244,045 66046

114 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 16 19 11,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 12 9 9,75 2 3 1,25 3 3 2,25 1 2 0,50 44 42 33,50 241,868 67620

115 12008 SAİME ÇAT 12 22 16 18,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 10 5 8,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 43 38 33,50 240,870 68335

116 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 27 9 24,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 21 33,75 240,728 68429
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 142 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,7810,39 22,18 3,36 0,75 3,17 2,57 1,39 2,22 2,79 1,47 2,42 2,75 1,20 2,45 0,01 0,00 0,01 15,07 4,79 13,87 2,69 0,63 2,53 3,10 2,35 2,51 3,59 1,66 3,18 2,54 1,77 2,10 63,2526,40 56,64 308,500

KATILIMLAR

117 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 22 17 17,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 6 4 5,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 39 31 31,25 234,238 73090

118 12266 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 18 5 16,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 31 9 28,75 226,668 78720

119 12257 EREN  *ROL 12A 20 18 15,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 4 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 37 35 28,25 225,510 79617

120 12397 FURKAN ÇELİK 12 22 15 18,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 5 2,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 37 36 28,00 224,128 80654

121 12119 SUDE DİNÇ 12A 14 14 10,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 8 3 7,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 32 28 25,00 216,185 86402

122 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 17 19 12,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 4 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 32 32 24,00 213,028 88656

123 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 10 7 8,25 3 4 2,00 2 3 1,25 2 4 1,00 30 28 23,00 211,468 89712

124 12128 DOĞAÇ MAZİ 12A 14 11 11,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 9 2 8,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 28 24 22,00 206,948 92810

125 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 14 14 10,50 11 2 10,50 25 16 21,00 204,055 94816

126 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 8 15 4,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 12 9 9,75 1 1 0,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 31 42 20,50 203,408 95275

127 0 İREM AKAR 12A 14 24 8,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 5 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 31 42 20,50 202,870 95609

128 12067 HASAN TURSUN 12 20 18 15,50 5 5 3,75 25 23 19,25 198,120 98729

129 0 HARUN TÜRKAN 12Z 14 15 10,25 7 6 5,50 2 5 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 25 27 18,25 195,883 100173

130 12389 CEREN YETİM 12 8 18 3,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 11 4 10,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 26 39 16,25 190,590 103298

131 12412 BERAT DEMİRCAN   17 19 12,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 24 36 15,00 185,678 106153

132 12380 FATİH ERGÜL 12 14 7 12,25 3 2 2,50 17 9 14,75 184,953 106536

133 12316 İZGİ ADA BOZDAĞ 12A 12 18 7,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 6 0,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 24 40 14,00 183,445 107364

134 12421 ESAT SONGUR 12 10 14 6,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 18 21 12,75 179,660 109376

135 0 ZEYNEP 12 7 5 5,75 7 6 5,50 14 11 11,25 175,228 111605

136 12088 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 8 5 6,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 10 8 8,00 165,283 116060

137 12149 İBRAHİM DEMİR 12 4 11 1,25 1 1 0,75 6 3 5,25 1 2 0,50 12 17 7,75 165,263 116067

138 12075 ONUR ÇİFTÇİ 12A 9 18 4,50 0 6 -1,50 1 4 0,00 2 4 1,00 12 32 4,00 153,475 120629

139 12238 ZEKİ BATIN KAYA 12 2 5 0,75 1 1 0,75 3 11 0,25 6 17 1,75 147,188 122585

140 0 DEFNE 12A 2 1 1,75 2 1 1,75 147,058 122631

141 12187 AHMET PERK 12 2 8 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 6 23 0,25

142 12353 ARDA TUNA 12 2 9 -0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 4 17 -0,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 142 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,7810,39 22,18 3,36 0,75 3,17 2,57 1,39 2,22 2,79 1,47 2,42 2,75 1,20 2,45 0,01 0,00 0,01 15,07 4,79 13,87 2,69 0,63 2,53 3,10 2,35 2,51 3,59 1,66 3,18 2,54 1,77 2,10 63,2526,40 56,64 308,500

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 142 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,8 10,4 22,18 11,5 4,8 10,27 17,8 5,4 16,41 9,2 5,8 7,79 63,2 26,4 56,65 308,500

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 36 4 35,00 19 1 18,75 40 0 40,00 18 2 17,50 113 7 111,25 474,125 1 1 1 1 11

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 37 3 36,25 18 2 17,50 37 3 36,25 20 0 20,00 112 8 110,00 470,288 2 2 2 2 26

3 12035 M ANIL İMİRHAN 12A 35 5 33,75 18 2 17,50 39 1 38,75 19 1 18,75 111 9 108,75 466,788 3 3 3 3 35

4 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 39 1 38,75 19 1 18,75 109 11 106,25 459,075 4 4 10 10 102

5 12107 ÖMER ARDA B* SAL 12A 35 5 33,75 19 1 18,75 37 3 36,25 17 3 16,25 108 12 105,00 455,363 5 5 11 11 137

6 0 EFE KALI 12C 37 3 36,25 16 4 15,00 36 4 35,00 18 2 17,50 107 13 103,75 451,313 1 6 13 14 209

7 1933 EGE ARIN GÜRLER 12C 35 5 33,75 18 2 17,50 35 5 33,75 16 4 15,00 104 16 100,00 440,213 2 7 20 22 510

8 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 33 7 31,25 17 3 16,25 34 5 32,75 18 2 17,50 102 17 97,75 433,843 6 8 24 33 758

9 12002 EFE ÖZGÜVEN 12A 33 7 31,25 16 4 15,00 33 7 31,25 19 1 18,75 101 19 96,25 429,363 7 9 34 49 1021

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 31 9 28,75 18 2 17,50 33 2 32,50 17 2 16,50 99 15 95,25 426,578 8 10 41 58 1182

11 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12A 35 5 33,75 17 2 16,50 33 6 31,50 14 5 12,75 99 18 94,50 423,513 9 11 47 67 1389

12 12219 EMİR TÜRKMEN 12 34 6 32,50 15 4 14,00 35 5 33,75 15 5 13,75 99 20 94,00 422,205 1 12 54 76 1495

13 12004 ELİF ECE ŞEN 12 31 9 28,75 18 2 17,50 29 8 27,00 19 1 18,75 97 20 92,00 416,853 2 13 62 90 1970

14 20257 PELİN ÖZTÜRK 12A 29 11 26,25 14 3 13,25 35 3 34,25 18 1 17,75 96 18 91,50 415,628 10 14 63 92 2060

15 12163 İDİL ONAT 12D 36 4 35,00 17 3 16,25 32 8 30,00 12 8 10,00 97 23 91,25 413,425 1 15 68 99 2284

16 12020 DİLA NUR CAN 12B 33 6 31,50 13 5 11,75 35 5 33,75 15 5 13,75 96 21 90,75 412,520 1 16 71 104 2349

17 12092 ADEM ŞİRİNBİLEK 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 33 6 31,50 15 4 14,00 96 22 90,50 411,970 11 17 72 105 2406

18 6810 ENES SARGIN 12A 32 8 30,00 16 4 15,00 31 9 28,75 16 3 15,25 95 24 89,00 407,490 12 18 85 127 2948

19 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 36 4 35,00 13 5 11,75 25 5 23,75 17 3 16,25 91 17 86,75 400,085 2 19 110 164 3873

20 12216 AYLİN BORA 12 33 6 31,50 16 3 15,25 24 5 22,75 17 3 16,25 90 17 85,75 397,520 3 20 118 180 4238

21 12263 İDİL SU DEVECİ 12A 35 5 33,75 14 4 13,00 23 4 22,00 17 2 16,50 89 15 85,25 395,728 13 21 126 193 4492

22 12024 ZEYNEP POLAT 12A 33 7 31,25 14 5 12,75 32 5 30,75 12 8 10,00 91 25 84,75 394,283 14 22 133 205 4697

23 12126 ULAŞ KUKUL 12A 31 9 28,75 16 3 15,25 31 9 28,75 13 6 11,50 91 27 84,25 393,158 15 23 139 214 4873

24 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 33 7 31,25 10 6 8,50 29 2 28,50 16 3 15,25 88 18 83,50 390,718 16 24 145 225 5296

25 12207 BURAK KAPLANCAN 12A 33 5 31,75 17 3 16,25 25 8 23,00 14 6 12,50 89 22 83,50 390,543 17 25 147 227 5317

26 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 35 5 33,75 18 2 17,50 23 4 22,00 11 4 10,00 87 15 83,25 389,428 4 26 150 233 5507

27 12427 BERAT CİVELEK 12A 34 6 32,50 15 4 14,00 24 10 21,50 15 5 13,75 88 25 81,75 385,210 18 27 172 266 6320

28 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 30 9 27,75 14 6 12,50 27 6 25,50 13 6 11,50 84 27 77,25 372,148 19 28 232 370 9003

29 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 34 6 32,50 11 7 9,25 25 3 24,25 11 6 9,50 81 22 75,50 366,165 5 29 266 427 10390

30 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 28 11 25,25 14 6 12,50 27 6 25,50 13 5 11,75 82 28 75,00 365,688 20 30 269 432 10502

31 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 28 12 25,00 12 7 10,25 27 3 26,25 14 6 12,50 81 28 74,00 362,730 21 31 282 457 11215

32 12383 MERT AKALIN 12 33 5 31,75 15 4 14,00 19 6 17,50 12 5 10,75 79 20 74,00 361,783 6 32 285 463 11464

33 12165 ARDA BULDU 12A 31 8 29,00 15 4 14,00 21 11 18,25 14 6 12,50 81 29 73,75 361,455 22 33 286 467 11558

34 12198 METE ŞEN 12M 34 6 32,50 14 6 12,50 27 7 25,25 7 13 3,75 82 32 74,00 361,405 1 34 287 469 11574

35 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 33 7 31,25 13 5 11,75 17 7 15,25 16 3 15,25 79 22 73,50 360,518 7 35 291 481 11796

36 12141 EMİR NİŞLİ 12M 33 7 31,25 14 4 13,00 21 6 19,50 11 7 9,25 79 24 73,00 358,768 2 36 301 500 12257

37 12367 FATMA IŞIK 12 32 5 30,75 16 2 15,50 21 4 20,00 8 5 6,75 77 16 73,00 358,733 8 37 302 504 12272

38 12258 HATİCENAZ KONUKSEVEN12 32 8 30,00 16 4 15,00 18 10 15,50 13 6 11,50 79 28 72,00 356,000 9 38 314 533 13009

39 12069 IRMAK ÖZEL 12A 24 15 20,25 13 6 11,50 25 6 23,50 15 3 14,25 77 30 69,50 349,828 23 39 332 577 14697

40 12056 YUSUF ÜŞENMEZ 12A 33 5 31,75 15 3 14,25 11 3 10,25 15 5 13,75 74 16 70,00 349,823 24 40 333 578 14698

41 12116 ONUR AVA 12 28 11 25,25 12 8 10,00 22 7 20,25 15 4 14,00 77 30 69,50 349,168 10 41 337 582 14873

42 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU12A 33 6 31,50 12 7 10,25 23 9 20,75 9 8 7,00 77 30 69,50 348,075 25 42 338 588 15150

43 12073 EREN DAĞDELEN 12A 19 11 16,25 14 5 12,75 25 7 23,25 17 3 16,25 75 26 68,50 347,408 26 43 344 597 15367

44 12164 KERİME KAHRAMAN 12 33 7 31,25 14 2 13,50 15 4 14,00 11 3 10,25 73 16 69,00 346,728 11 44 349 609 15574

45 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 27 13 23,75 15 3 14,25 21 4 20,00 12 7 10,25 75 27 68,25 345,438 12 45 358 623 15947

46 12 İSMAİL ATICI 12A 26 10 23,50 16 2 15,50 18 4 17,00 13 4 12,00 73 20 68,00 344,785 27 46 362 631 16125

47 12223 ESMA NAZ KURT 12A 28 12 25,00 14 6 12,50 22 5 20,75 11 7 9,25 75 30 67,50 342,970 28 47 373 651 16662

48 12270 MEH*T POYRAZ HAN 12A 24 8 22,00 13 3 12,25 22 11 19,25 15 5 13,75 74 27 67,25 342,785 29 48 374 654 16721
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 142 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,8 10,4 22,18 11,5 4,8 10,27 17,8 5,4 16,41 9,2 5,8 7,79 63,2 26,4 56,65 308,500

KATILIMLAR

49 12090 HAMZA DOĞRU 12 34 5 32,75 14 2 13,50 14 3 13,25 10 7 8,25 72 17 67,75 342,678 13 49 376 656 16753

50 12274 ZEYNEP AKBAYRAM 12A 28 9 25,75 10 5 8,75 22 7 20,25 14 6 12,50 74 27 67,25 342,248 30 50 381 662 16895

51 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 29 11 26,25 13 6 11,50 27 12 24,00 8 12 5,00 77 41 66,75 340,373 31 51 391 681 17468

52 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 25 15 21,25 14 6 12,50 31 9 28,75 7 13 3,75 77 43 66,25 339,463 32 52 397 689 17760

53 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 33 7 31,25 17 3 16,25 5 2 4,50 15 2 14,50 70 14 66,50 339,348 14 53 399 691 17794

54 12096 NAZMİ TEKBAŞ 12A 29 8 27,00 12 8 10,00 13 6 11,50 18 2 17,50 72 24 66,00 338,510 33 54 403 701 18075

55 12021 ARDA EREN YAVUZ 12A 26 11 23,25 12 7 10,25 22 6 20,50 13 7 11,25 73 31 65,25 336,483 34 55 411 719 18703

56 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 26 11 23,25 15 5 13,75 24 11 21,25 9 8 7,00 74 35 65,25 336,313 35 56 415 724 18766

57 12091 ERAY ÇETİNDERE 12 32 6 30,50 14 5 12,75 17 6 15,50 9 9 6,75 72 26 65,50 336,115 15 57 418 727 18829

58 12047 HASAN KAAN SUZAK 12 21 17 16,75 14 6 12,50 29 5 27,75 10 10 7,50 74 38 64,50 334,913 16 58 424 739 19226

59 12134 SIDDIK SUNGURTEKİN 12A 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 15 4 14,00 72 30 64,50 334,100 36 59 431 749 19512

60 12381 CEYLİN GÜRCAN 12 28 12 25,00 15 4 14,00 13 7 11,25 15 4 14,00 71 27 64,25 333,345 17 60 438 762 19775

61 12371 BERİL GÖKHAN 12 33 5 31,75 14 2 13,50 17 4 16,00 5 8 3,00 69 19 64,25 332,028 18 61 442 782 20242

62 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 24 15 20,25 12 6 10,50 23 2 22,50 12 7 10,25 71 30 63,50 331,548 37 62 444 785 20403

63 12100 YAŞAR ERSİN 12A 24 9 21,75 15 5 13,75 19 4 18,00 12 8 10,00 70 26 63,50 331,343 38 63 445 786 20462

64 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 30 7 28,25 14 6 12,50 17 8 15,00 10 9 7,75 71 30 63,50 330,408 39 64 451 797 20776

65 12248 GÜLSÜM KİTAPÇIOĞLU 12 28 10 25,50 18 1 17,75 12 8 10,00 11 4 10,00 69 23 63,25 330,100 19 65 455 801 20885

66 12341 MUSTAFA SALİH AKÇİN 12G 32 6 30,50 18 2 17,50 15 9 12,75 4 6 2,50 69 23 63,25 329,150 1 66 462 814 21208

67 12167 İREM TURAN 12 24 8 22,00 14 6 12,50 19 8 17,00 12 4 11,00 69 26 62,50 328,330 20 67 464 821 21485

68 12278 ELİF SUDE ÇELİK 12 25 14 21,50 16 2 15,50 18 8 16,00 10 9 7,75 69 33 60,75 322,980 21 68 485 876 23386

69 12062 BAŞAK 12 31 8 29,00 11 7 9,25 18 4 17,00 7 5 5,75 67 24 61,00 322,680 22 69 487 883 23509

70 12152 MELİH GEZER 12A 27 11 24,25 13 7 11,25 18 6 16,50 9 8 7,00 67 32 59,00 317,308 40 70 525 956 25528

71 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 24 13 20,75 15 4 14,00 18 4 17,00 8 6 6,50 65 27 58,25 315,478 41 71 536 983 26227

72 0 İHSAN ÇETİN 12A 23 16 19,00 12 5 10,75 21 7 19,25 11 8 9,00 67 36 58,00 315,050 42 72 538 988 26404

73 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 29 10 26,50 8 10 5,50 25 7 23,25 5 9 2,75 67 36 58,00 313,825 43 73 545 1009 26928

74 12093 VESİLE DİZMAN 12A 28 11 25,25 14 4 13,00 10 5 8,75 12 6 10,50 64 26 57,50 312,788 44 74 549 1026 27341

75 16008 KADİR BAYKAL 12 22 11 19,25 11 4 10,00 25 5 23,75 6 7 4,25 64 27 57,25 312,563 23 75 551 1029 27436

76 12012 SAİD KAYAOĞLU 12A 20 16 16,00 14 6 12,50 19 8 17,00 13 6 11,50 66 36 57,00 312,520 45 76 553 1032 27453

77 12244 MUHAMMED POLAT 12M 18 15 14,25 10 4 9,00 22 7 20,25 14 3 13,25 64 29 56,75 312,063 3 77 556 1038 27653

78 12151 AYBERK ŞAM 12 20 13 16,75 12 5 10,75 27 10 24,50 7 10 4,50 66 38 56,50 310,633 24 78 569 1064 28263

79 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 27 13 23,75 10 8 8,00 19 9 16,75 10 7 8,25 66 37 56,75 310,628 46 79 570 1065 28265

80 16002 DOĞA ÖZ 12A 28 9 25,75 12 4 11,00 19 4 18,00 4 8 2,00 63 25 56,75 310,118 47 80 574 1075 28457

81 12081 ARDA ERGİN 12A 30 9 27,75 13 4 12,00 13 1 12,75 5 5 3,75 61 19 56,25 308,418 48 81 587 1102 29203

82 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 28 10 25,50 12 7 10,25 20 6 18,50 4 11 1,25 64 34 55,50 306,345 25 82 600 1137 30147

83 12013 ALPER KEREM YAL IN 12A 27 10 24,50 11 7 9,25 19 10 16,50 6 9 3,75 63 36 54,00 302,045 49 83 627 1213 32046

84 12070 RANA ŞANLI 12 22 16 18,00 7 10 4,50 24 8 22,00 11 8 9,00 64 42 53,50 301,590 26 84 631 1223 32276

85 12256 İNCİ UÇKUN 12 23 16 19,00 13 6 11,50 22 7 20,25 6 13 2,75 64 42 53,50 301,210 27 85 632 1227 32468

86 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 28 7 26,25 13 5 11,75 12 2 11,50 6 7 4,25 59 21 53,75 301,083 50 86 633 1230 32524

87 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 19 8 17,00 16 3 15,25 17 4 16,00 6 4 5,00 58 19 53,25 300,805 28 87 636 1237 32657

88 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 19 13 15,75 14 5 12,75 18 6 16,50 10 9 7,75 61 33 52,75 299,568 29 88 645 1257 33253

89 12330 ONUR TUNÇ 12 25 12 22,00 16 2 15,50 12 6 10,50 7 10 4,50 60 30 52,50 297,870 30 89 654 1296 34082

90 12252 NİMET ÇADIRKAYA 12 26 11 23,25 14 4 13,00 15 5 13,75 5 10 2,50 60 30 52,50 297,628 31 90 658 1307 34200

91 12295 EMREHAN KORUK 12A 22 14 18,50 15 5 13,75 16 6 14,50 6 10 3,50 59 35 50,25 291,490 51 91 695 1417 37147

92 16009 ZÜBEYDE NAZ ACAR 12 26 12 23,00 8 5 6,75 13 7 11,25 11 7 9,25 58 31 50,25 291,135 32 92 697 1425 37309

93 12150 HATİCE ATASOY 12 18 9 15,75 10 7 8,25 21 6 19,50 8 7 6,25 57 29 49,75 290,448 33 93 700 1433 37646

94 12043 SUDE DEMİRHAN 12 22 13 18,75 8 4 7,00 16 6 14,50 8 6 6,50 54 29 46,75 281,008 34 94 756 1632 42592

95 12182 MİRZA EKİM 12 23 15 19,25 7 12 4,00 22 7 20,25 4 6 2,50 56 40 46,00 278,518 35 95 767 1675 43958

96 12326 BELİNAY BARLIK 12A 24 15 20,25 15 5 13,75 6 7 4,25 9 7 7,25 54 34 45,50 277,068 52 96 782 1710 44738
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 142 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,8 10,4 22,18 11,5 4,8 10,27 17,8 5,4 16,41 9,2 5,8 7,79 63,2 26,4 56,65 308,500

KATILIMLAR

97 12178 FATMA KARABATAK 12 28 9 25,75 10 6 8,50 6 2 5,50 6 3 5,25 50 20 45,00 274,763 36 97 798 1774 46065

98 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 20 20 15,00 13 7 11,25 9 7 7,25 12 5 10,75 54 39 44,25 274,115 53 98 802 1789 46465

99 12234 ENES SELEK 12A 19 17 14,75 13 5 11,75 14 6 12,50 7 7 5,25 53 35 44,25 273,928 54 99 805 1796 46576

100 12233 İBRAHİM EDHEM GÖRAL12 20 18 15,50 12 7 10,25 11 6 9,50 10 7 8,25 53 38 43,50 271,685 37 100 817 1850 47934

101 12272 ARDA DEMİR 12A 25 11 22,25 9 10 6,50 15 8 13,00 4 8 2,00 53 37 43,75 271,313 55 101 822 1860 48154

102 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 26 14 22,50 8 7 6,25 13 4 12,00 6 13 2,75 53 38 43,50 270,555 56 102 828 1885 48597

103 71968 LARA ÇETİN 12 25 14 21,50 8 9 5,75 11 6 9,50 6 6 4,50 50 35 41,25 263,960 38 103 877 2048 52530

104 12327 NİMET AKAY 12 22 16 18,00 11 4 10,00 6 4 5,00 10 8 8,00 49 32 41,00 263,800 39 104 880 2055 52631

105 12077 MERYEM YENAL 12 26 13 22,75 8 10 5,50 8 4 7,00 8 10 5,50 50 37 40,75 262,328 40 105 888 2088 53591

106 12046 ORÇUN TOMBAK 12 26 12 23,00 10 5 8,75 10 7 8,25 3 11 0,25 49 35 40,25 260,575 41 106 898 2129 54742

107 12288 BETÜL DEMİRCİ   26 13 22,75 8 4 7,00 8 4 7,00 5 9 2,75 47 30 39,50 258,443 1 107 917 2182 56079

108 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 25 12 22,00 5 11 2,25 8 1 7,75 8 5 6,75 46 29 38,75 256,435 42 108 933 2232 57379

109 12268 CEREN MALTA 12A 22 16 18,00 10 9 7,75 10 9 7,75 6 8 4,00 48 42 37,50 253,070 57 109 954 2312 59674

110 12415 BİLGE TAŞKIN 12 21 19 16,25 11 4 10,00 7 8 5,00 8 9 5,75 47 40 37,00 251,858 43 110 964 2352 60491

111 12006 KADİR CAN ÇAM 12I 26 10 23,50 8 6 6,50 6 2 5,50 2 8 0,00 42 26 35,50 246,155 1 111 1010 2516 64527

112 12174 KAAN KARAKUZU 12 2 0 2,00 2 0 2,00 24 5 22,75 9 6 7,50 37 11 34,25 245,475 44 112 1014 2536 65006

113 12407 FEVZİ ŞENOCAK 12 25 12 22,00 13 7 11,25 4 6 2,50 2 12 -1,00 44 37 34,75 244,045 45 113 1022 2577 66046

114 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 16 19 11,25 10 6 8,50 12 9 9,75 6 8 4,00 44 42 33,50 241,868 58 114 1033 2621 67620

115 12008 SAİME ÇAT 12 22 16 18,00 6 8 4,00 12 6 10,50 3 8 1,00 43 38 33,50 240,870 46 115 1040 2657 68335

116 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 27 9 24,75 7 8 5,00 4 2 3,50 1 2 0,50 39 21 33,75 240,728 47 116 1042 2660 68429

117 12076 GÜL SENA SAKÇAK 12 22 17 17,75 6 7 4,25 6 4 5,00 5 3 4,25 39 31 31,25 234,238 48 117 1082 2837 73090

118 12266 İSMAİL DEMİRTAŞ 12 18 5 16,75 9 2 8,50 3 0 3,00 1 2 0,50 31 9 28,75 226,668 49 118 1128 3040 78720

119 12257 EREN  *ROL 12A 20 18 15,50 6 9 3,75 5 5 3,75 6 3 5,25 37 35 28,25 225,510 59 119 1134 3060 79617

120 12397 FURKAN ÇELİK 12 22 15 18,25 10 6 8,50 4 5 2,75 1 10 -1,50 37 36 28,00 224,128 50 120 1138 3105 80654

121 12119 SUDE DİNÇ 12A 14 14 10,50 7 8 5,00 9 3 8,25 2 3 1,25 32 28 25,00 216,185 60 121 1189 3311 86402

122 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 17 19 12,25 8 4 7,00 2 3 1,25 5 6 3,50 32 32 24,00 213,028 61 122 1210 3394 88656

123 12363 ARDA EFE ARIKAN 12A 2 3 1,25 11 7 9,25 10 7 8,25 7 11 4,25 30 28 23,00 211,468 62 123 1220 3428 89712

124 12128 DOĞAÇ MAZİ 12A 14 11 11,25 4 4 3,00 9 2 8,50 1 7 -0,75 28 24 22,00 206,948 63 124 1232 3512 92810

125 12189 AYŞENAZ ÜNVER 12 14 14 10,50 11 2 10,50 25 16 21,00 204,055 51 125 1242 3577 94816

126 12124 BATUHAN YILDIZ 12A 8 15 4,25 7 10 4,50 13 10 10,50 3 7 1,25 31 42 20,50 203,408 64 126 1246 3593 95275

127 0 İREM AKAR 12A 14 24 8,00 11 5 9,75 4 5 2,75 2 8 0,00 31 42 20,50 202,870 65 127 1250 3611 95609

128 12067 HASAN TURSUN 12 20 18 15,50 5 5 3,75 25 23 19,25 198,120 52 128 1270 3711 98729

129 0 HARUN TÜRKAN 12Z 14 15 10,25 7 6 5,50 4 6 2,50 25 27 18,25 195,883 1 129 1275 3760 100173

130 12389 CEREN YETİM 12 8 18 3,50 5 6 3,50 11 4 10,00 2 11 -0,75 26 39 16,25 190,590 53 130 1295 3856 103298

131 12412 BERAT DEMİRCAN   17 19 12,25 4 12 1,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 24 36 15,00 185,678 2 131 1317 3941 106153

132 12380 FATİH ERGÜL 12 14 7 12,25 3 2 2,50 17 9 14,75 184,953 54 132 1319 3955 106536

133 12316 İZGİ ADA BOZDAĞ 12A 12 18 7,50 4 6 2,50 2 6 0,50 6 10 3,50 24 40 14,00 183,445 66 133 1322 3973 107364

134 12421 ESAT SONGUR 12 10 14 6,50 8 7 6,25 18 21 12,75 179,660 55 134 1333 4049 109376

135 0 ZEYNEP 12 7 5 5,75 7 6 5,50 14 11 11,25 175,228 56 135 1344 4123 111605

136 12088 BEYZANUR BOZYİĞİT 12 8 5 6,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 10 8 8,00 165,283 57 136 1374 4241 116060

137 12149 İBRAHİM DEMİR 12 4 11 1,25 1 1 0,75 6 3 5,25 1 2 0,50 12 17 7,75 165,263 58 137 1375 4242 116067

138 12075 ONUR ÇİFTÇİ 12A 9 18 4,50 3 14 -0,50 12 32 4,00 153,475 67 138 1393 4362 120629

139 12238 ZEKİ BATIN KAYA 12 2 5 0,75 1 1 0,75 3 11 0,25 6 17 1,75 147,188 59 139 1409 4419 122585

140 0 DEFNE 12A 2 1 1,75 2 1 1,75 147,058 68 140 1410 4420 122631

141 12187 AHMET PERK 12 2 8 0,00 3 7 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 6 23 0,25

142 12353 ARDA TUNA 12 2 9 -0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 4 17 -0,25
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 142 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 24,8 10,4 22,18 11,5 4,8 10,27 17,8 5,4 16,41 9,2 5,8 7,79 63,2 26,4 56,65 308,500

KATILIMLAR
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ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

185,678 81,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

    -  12412
BERAT DEMİRCAN 120 24 36 60 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 131 1317 3941 106153 % 81,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdd Dc Be  cDDbdCdADebbeAaCaeDEBdDAaEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B    caabeDabcCEabbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız d  c  A  C   B                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız   eae               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 9 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

258,443 43,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

    -  12288
BETÜL DEMİRCİ 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 107 917 2182 56079 % 43,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdcDBCBCDabDDCAabbeeCEBADaaaDEBb ABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC      eDDAcb C Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCc Ab a  DaD                   EB     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız deBBC b e bc AaD ac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

0,000 95,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12187
AHMET PERK 120 6 23 91 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 141 1419 4465 124804 % 95,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEAacdabe                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız    D  e c cdac EC e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız e  c   d  a    D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız be ee               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

0,000 95,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12353
ARDA TUNA 120 4 17 99 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 141 1419 4465 124804 % 95,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aAdeceadBac                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız dabec                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız e    dc   D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  A                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

299,568 25,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12385
ASLI ELİF TÜZ 120 61 33 26 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 88 645 1257 33253 % 25,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADaBDECaCaCADCCceAD CAdeaaca  C  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CA aBaDeADDADcCECDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BbCACEAdDbEC cDDC    BbCDCC   bB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdEeaBeaDDeBAbCcaB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 7 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

310,633 21,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12151
AYBERK ŞAM 120 66 38 16 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 78 569 1064 28263 % 21,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABeBDceBe dcDaC CCbbBC BADdCeDEBbDe    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCe eeaADDD BCEeAD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Matematik 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACaCDCDBAED dBCBDCbCDCCbCcdBbA bd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız d Bc eDDaCbdeA DdEed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

397,520 3,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12216
AYLİN BORA 120 90 17 13 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 118 180 4238 % 3,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız B EAbBBDECBbDCADCbeBADECAdCCDbCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBe ADDADcCECDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAbDbbCB DD   d BbCDCCC   B  EEAED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABdDDBCCDDeBAECADBcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

204,055 72,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12189
AYŞENAZ ÜNVER 120 25 16 79 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 125 1242 3577 94816 % 72,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdcBDd  C  ADaC CbbDdCEdeDaaaabB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEc ACECDCD   b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 6 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

322,680 18,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12062
BAŞAK 120 67 24 29 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 69 487 883 23509 % 18,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdddDBCBbDEAbDCeCCADeCEBADeCCDEB DABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCd  aBdeDDAcCECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BC EA ACECDbDB  b d  BDCbCDCC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ad  D DeC bBA bc B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

332,028 15,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12371
BERİL GÖKHAN 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 61 442 782 20242 % 15,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BAEADeBDEb CaeADCC BbDECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABD Be ADD DcCECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bb ACE  Dbb B DbC    B CDCCCD    D  A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ed e  eC De  EC bcdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

300,805 25,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12110
BERKE GÜLSEVEN 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 87 636 1237 32657 % 25,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADaB E cCDCbDCCAcdDEbAB CD          e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBB eADDADcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEA DbEeBcDDCb C    D  CD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A      CDD  A adDc a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 3 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

345,438 12,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12098
BEYZA İŞBİLEN 120 75 27 18 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 45 358 623 15947 % 12,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDeCBCDEADaCbCbcDeeadADCCaDEBeDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCdB  cADDDABCECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BaAEAbACECDbDB  D a  BDC C CC  D B A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız bAde DDDeCDcBAdDcEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

165,283 89,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12088
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 10 8 102 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 136 1374 4241 116060 % 89,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdd D   C  cbDeACC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız      e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A   d  e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

251,858 46,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12415
BİLGE TAŞKIN 120 47 40 33 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 110 964 2352 60491 % 46,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAcdBDaCaCcdAcabbbCcDBCdBADeeCDdBbDABEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeeB DDb   EC De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız   AEcbAbEbabDB  c d         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBeeDDeeb  Aabca A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

190,590 79,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12389
CEREN YETİM 120 26 39 55 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 130 1295 3856 103298 % 79,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 18 14 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ecE Da  b cea  e        AdaeDDedBbDAaddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız       eeADDbDc  Cba      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA  CEAb   Cc D da    E D C D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız edaeDc bc   A   beec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 8 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

333,345 15,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12381
CEYLİN GÜRCAN 120 71 27 22 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 60 438 762 19775 % 15,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız dABcBDdaBCDEbbaCAbdAaBbEBADCCCDaBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCABeDBADDDbcCEC DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEA Ad CDba A edd   DCbC  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdBCDDDeaDEBACDAEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

339,348 13,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12300
DOLUNAY AÇIKTEPE 120 70 14 36 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 53 399 691 17794 % 13,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADBBDECBCaCbDCCABcDECABCCDDaaBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDeADDADcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B C d AE bE                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad DDBCCDDC A CdDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

416,853 1,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12004
ELİF ECE ŞEN 120 97 20 3 92 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 62 90 1970 % 1,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDBCdCDEADaCeCbADBCEcADCCaDEBCDABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDBADDDccCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BaAEAEACECDbDBcab  Ba DCbCDCCACDdBCAEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBCDDDCCDEBACDcEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

322,980 17,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12278
ELİF SUDE ÇELİK 120 69 33 18 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 68 485 876 23386 % 17,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddcDBCaCDEAbaCdCC eeCEBADCCabaBCeABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAB  BADDDAcCECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BaAEAbACECDbD c a  cCeDCbCDCC  D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  AdadDDDCCDEBdCaeacc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 4 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

422,205 1,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12219
EMİR TÜRKMEN 120 99 20 1 94 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 54 76 1495 % 1,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABABDBCBCDEbDaCACbAbBCEdADCCaDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCdBDDBAbDDAcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACbCDbDBAbDCbBCBDCECDbCACDEBCAEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız bAdBCaDDCbDEBACDdEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

336,115 14,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12091
ERAY ÇETİNDERE 120 72 26 22 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 418 727 18829 % 14,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDB BC EbDaCACCADBCEBADCCCDEBbDABEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAa eBAeDDAcCECdDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BaAEAEAaE DbDBcEbC   BDCa D C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdBCDaDeCe  eCaAacb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

179,660 84,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12421
ESAT SONGUR 120 18 21 81 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 134 1333 4049 109376 % 84,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcdADd     CD  DbddaceaCABeeDDa         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBcBB  e DAcc ECbe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 4 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

240,728 52,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12017
EZGİ GÜLTEKİN 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 116 1042 2660 68429 % 52,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ceEADc   CdCa ADCbAddDECABeCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBa  ebDbDce a d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BbC      C            E b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A  e    b           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

184,953 81,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12380
FATİH ERGÜL 120 17 9 94 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 132 1319 3955 106536 % 81,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEADeB   cCa  eCCABe ECABe             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız    A   d eE B                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 1 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

358,733 9,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12367
FATMA IŞIK 120 77 16 27 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 37 302 504 12272 % 9,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDB aCDEADaCdCCADBCEdAD CCDEBCDABED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCdB DBADDDAcCEC DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AEAdACcCDbD AED    BDC   CC CDc CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız   B    DeCDEBACadae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

274,763 35,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12178
FATMA KARABATAK 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46065.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 97 798 1774 46065 % 35,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABddDce CDEAbab CCcDBCE ADCCCDEBCDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CcB eBA DcbcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A  dA E Db          D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız   d    DCCDceAC     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

244,045 50,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12407
FEVZİ ŞENOCAK 120 44 37 39 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 113 1022 2577 66046 % 50,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddcDdCc   ADaaACCADBCEcADCCbDEBeaABEDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABbDBADDDdcCEeebc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız Bab caAeb DC                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız beeBaeaee b  cbD d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

224,128 61,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12397
FURKAN ÇELİK 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 120 1138 3105 80654 % 61,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ceEADadb CcCadcDCCed DECABCaDeCEBbDAEB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CA  aBD AeDeDcbECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  A d  e  C b   b   e      CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ed eac ebe  c   D b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

234,238 56,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12076
GÜL SENA SAKÇAK 120 39 31 50 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 117 1082 2837 73090 % 56,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aABcdDaCcb EAbaCbCCdDebcBeDeCCbEBCDcBEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCe    eaDDABb a  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AEAbA a  bc        B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız d   ee D  D  ACD    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

330,100 16,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12248
GÜLSÜM KİTAPÇIOĞLU 120 69 23 28 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 65 455 801 20885 % 16,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ecEADdBD  BCaCAbCCeBdeECABCCDDCaBbDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDA DADcCECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAdEcdbe aB D C BC abC   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A aD   CeeaBAECAD AE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

342,678 12,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12090
HAMZA DOĞRU 120 72 17 31 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 49 376 656 16753 % 12,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADcBD bBCaCADbCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB BB  ADDADcCECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdACEAbDbECBAD         D C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız edbDD bCDD BAECcDe a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

334,913 14,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12047
HASAN KAAN SUZAK 120 74 38 8 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 58 424 739 19226 % 14,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADaBba BCaCAbaCbdebECAdCbecabB DAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDcBeeADDADcCECbdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAdDCEbBcDDCE d BECDdCCDACB D EA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABdaDcbCDDeBdbCcDBba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 7 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

198,120 75,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12067
HASAN TURSUN 120 25 23 72 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 128 1270 3711 98729 % 75,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ecEADad baBCaedDbbcBd ECAdeaDDCEBCDAEddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAaACE c   e cb                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

290,448 28,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12150
HATİCE ATASOY 120 57 29 34 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 93 700 1433 37646 % 28,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAd BDB  C EADaC CCeaBCbB        beAdEDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcC   eBADDDbcCEaeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbACECDbDB EbCc  BDCaC  C C  B     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ad dDDDeCeE AC cae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 4 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

256,435 44,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12333
HATİCE NUR DEMİRTAŞ 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 108 933 2232 57379 % 44,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız d dADaBDaCBCabbDbd B DECAdCCDbCEBeDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız Ceae ae dDedDcCEa c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA A    D Ee   D        D  C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dd DeBC DDe  cCA   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

356,000 10,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12258
HATİCENAZ KONUKSEVEN 120 79 28 13 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 38 314 533 13009 % 10,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADaBDECBCaCADbCdBADECAddCDDCEBCDAEBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBeDAcDADcCECDcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAeACEAdebbCB D   Be   CD CCD C dDdE ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AeEDDBeCDDeacECcDB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

165,263 89,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12149
İBRAHİM DEMİR 120 12 17 91 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 137 1375 4242 116067 % 89,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız eeb bac   cCD db C c e      D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAdE   ba             D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız     cBe             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 1 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

271,685 36,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12233
İBRAHİM EDHEM GÖRAL 120 53 38 29 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 100 817 1850 47934 % 36,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cdaADaB  CBCaabDbbecceaCABCdDeaEBCDAEBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBeBBa AbDADcdECDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BbCACEAEDCbd cDbC e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AeEDDBeCcee A CeDe E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

301,210 24,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12256
İNCİ UÇKUN 120 64 42 14 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 85 632 1227 32468 % 24,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EeddBDBCdC EbDaCeCdADaCEaeDdeCDaBbcABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAc eBdDDeAcCECAaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEeaAC  DC BAEba BCBDd CDCCb D   A  cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız bcdaaeDDCabEaACa aed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

328,330 16,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12167
İREM TURAN 120 69 26 25 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21485.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 67 464 821 21485 % 16,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcE DadDECdCabADCd BADECABCCDDCEBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABbBBDbAeDbDcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACcAdDbE BADeacBCbBbCDCCC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad DDBC DDeBA CADc a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

226,668 60,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12266
İSMAİL DEMİRTAŞ 120 31 9 80 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 118 1128 3040 78720 % 60,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADaB     aC DCC B eECA   D CEB   EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeaDB   ADDA   EC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  A A E                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad e                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 0 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

245,475 49,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12174
KAAN KARAKUZU 120 37 11 72 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65006.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 112 1014 2536 65006 % 49,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız          C C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız      B               E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDbECBADaa BC BcCD CCc    D  A D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdEDDcC eee A C Dc E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

312,563 21,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  16008
KADİR BAYKAL 120 64 27 29 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 75 551 1029 27436 % 21,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEAD c a B aC D CedADECABeCDDbEBCaAcB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB  BDDAaeA cCEC c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAdDCECB DDC BC BbCD CCDbbB  c A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad D BCCeDe c d  e a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

346,728 11,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12164
KERİME KAHRAMAN 120 73 16 31 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 44 349 609 15574 % 11,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABeBDcaaCDEADaCeCCADBCEBADCCeDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC B DBA DDbcCECAD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdAcA AbECDbDB       BDC C CC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ad  DbDe D BACDAEB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

263,960 40,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  71968
LARA ÇETİN 120 50 35 35 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 103 877 2048 52530 % 40,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABddDBaBC abDaCdCCcDeCadADCCCDEBdaABEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC a edd DbeBCECcbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAbAbAC  ab Bc  a B BD     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ad  eDDeCD  c Dca  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

361,783 8,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12383
MERT AKALIN 120 79 20 21 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 285 463 11464 % 8,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADBBDEC CaCADCCABADECAdCCDD EBCDAbeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABacBD ADDADcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACcCcA DCE BcDbC B  BbCDCCCc  B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dB DDBeaDDC AECADc a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

262,328 41,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12077
MERYEM YENAL 120 50 37 33 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 105 888 2088 53591 % 41,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdaDaCBC EAbabbCCcbdecBADCCaDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCe  badeDDAcbEaeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B     ACE  bD    a   eD E   C   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız bABaCDeDeCbd ACacae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

278,518 33,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12182
MİRZA EKİM 120 56 40 24 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 95 767 1675 43958 % 33,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADaBD  abaCAbCbABbDEbAdCCDDCEBeDbEBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdebceDedcDdDBdECbd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdACE  DCE BcDbCEBa BdCD CCD CBaDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABa bdCCc e d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

263,800 40,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12327
NİMET AKAY 120 49 32 39 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 104 880 2055 52631 % 40,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ccEeDdaD CBCaabaCCeddeECAB eDbaEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeBDBBbD DeADc  CD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACe Ed    d      e  B C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AddDceC DeC AEabDcAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

297,628 26,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12252
NİMET ÇADIRKAYA 120 60 30 30 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 90 658 1307 34200 % 26,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcdDaa CDaADaC CCdaBea AeCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCA bDBADDDdcCEC De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B Ac aACECDbDB  DCb  B  bC CC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAdae aeC b  AC bEcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

349,168 11,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12116
ONUR AVA 120 77 30 13 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 337 582 14873 % 11,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcBcaCabDEADaCeCCdDBCEB DCCacEBCDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCeBDDBcaDDdBCEaeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEcdAC CDdDBAEbC BCeDC C CC C   aeE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız bAdBCDDDeC EBACDcEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

297,870 26,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12330
ONUR TUNÇ 120 60 30 30 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 89 654 1296 34082 % 26,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEebaBaECdCaCADCCABdDEbABeCDDeEBCD EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBec DDADBCECD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEe Ddc  cDeb     E D CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdbeD eCceC AaCeDeb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 2 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

260,575 42,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12046
ORÇUN TOMBAK 120 49 35 36 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 106 898 2129 54742 % 42,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADed E BCaabDCCABdDECAaCaDDCEBCDAEBbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C c  BeeADDADcC CDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BbdACEAEDbbCB Db   db                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ed eaceaeDe A   ac E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

306,345 23,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12053
POYRAZ FAZLILAR 120 64 34 22 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 82 600 1137 30147 % 23,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABeBDB cCb ADaCbdCcDBbEBADaCCDEBCDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeaBADDDdcdEa Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BeAEAEACEeDbDBA bCaBe DC C  C  D      E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  bdabeaDe e cA D acA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

301,590 24,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12070
RANA ŞANLI 120 64 42 14 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 84 631 1223 32276 % 24,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız dcBcdDBCdCDEbDDCeabAedb B DCCCDEBbeAccDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeC c eBAeDbdcC Cbce     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACECDbDeA b   eBDCbCDeC  DEB e EED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  AdceDDDeCDdBACacEcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

360,518 9,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12014
RÜMEYSA MARAŞLI 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 35 291 481 11796 % 9,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDBCBCDEAbaCbCbADBCEBAcCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CABDeBAaDDbc ECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbAEAaACECDbDB   adB BDCbCbC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBee DeCDEBACDAEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

240,870 52,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12008
SAİME ÇAT 120 43 38 39 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 115 1040 2657 68335 % 52,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız E dcBbaCcCDEADcCbbddbBbEBADedeDEB DABEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız Bb  B eBd Dbbc EC ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCA  dACECDd         eDCb   e CD  a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız de   eceeCDE d b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 4 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

366,165 7,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12011
SELEMENUR ADIYAMAN 120 81 22 17 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 266 427 10390 % 7,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDcCdCDEADDCeCCADBbEBADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCAac BADDDAcbEC ad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AEA ACECDeDBAabC B BDC CD CA DEB A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Adc D DeCbEBACDdEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

281,008 32,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12043
SUDE DEMİRHAN 120 54 29 37 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 94 756 1632 42592 % 32,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdbBDaa CDEbDaC bbd eCE  DCCCDaBdDABbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B       ADeDdcCECA d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEbbACE Db  AaDC   eDCbC  C   E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız d B  D eeCeE ACDcEc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 4 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

389,428 4,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12054
TOPRAK GÜCÜKOĞLU 120 87 15 18 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 150 233 5507 % 4,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDBacCDEADDCdCCADBCEdADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeDBADDDAcCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbACECDCDBca C BCBDC C CC    B     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdB DDD Ce BACecE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

147,188 94,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  12238
ZEKİ BATIN KAYA 120 6 17 97 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 139 1409 4419 122585 % 94,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız deaAcDe                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız Be                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 11 16 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız cabEddbe     BAcedb                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

175,228 85,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  0
ZEYNEP 120 14 11 95 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 135 1344 4123 111605 % 85,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAccBDdaBCDa                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B  E dA b ab e c CEBC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

291,135 28,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12  -  16009
ZÜBEYDE NAZ ACAR 120 58 31 31 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 92 697 1425 37309 % 28,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 61 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDaCdC  ADaCbCbbeBCEBADCCCbEBCDAdEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC     caDDAcC C ad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbAEAdACb DbDB  eC      b  CC C d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aABc eaDeCD BdCDcEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

411,970 1,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12092
ADEM ŞİRİNBİLEK 120 96 22 2 90 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 17 72 105 2406 % 1,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEeDdBDECBCaCADbCABdDECAcCCDeCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDeADDcDcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAaDCECBADbCEBCaBEeDCCCDAC CDEEedDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad aDBCCDDCcAECdDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

339,463 13,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12180
AHMED FURKAN KAFADAR 120 77 43 0 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 52 397 689 17760 % 13,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDeCcCDaADaCeCbdcBbEBeDCCCbaBCDdBEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCdcDeBbDDDcBCECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACECDCDBAEDCdcdBDCbCDCCACadBeAEEcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdcCaDDebbaBeaDcacb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

213,028 68,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12060
AHMET FUAT GEDİK 120 32 32 56 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 122 1210 3394 88656 % 68,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EeddBDB cC  beD dCCdccecaADedCbEBdDABEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCA  aB b    aEC bB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B                   d   bC  a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAdeCe  eCe  A D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

330,408 15,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12102
ALİ OSMAN ÇOBAN 120 71 30 19 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 64 451 797 20776 % 15,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEAD BD  cCDCADCCeBbDECABCCDDaEBCeAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBebADDbDcCEaDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAdEAdebEC  Dbb      CD CCD     dEA Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad aDBbaeDCBAcCcbBAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

302,045 24,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12013
ALPER KEREM YAL IN 120 63 36 21 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 83 627 1213 32046 % 24,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADaB EC Ca ADCbABceaCABCCDDaEBbDAEBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABe aDDADDdDcbEaDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAbE bDbE  ADbaa ddB CDdCCD    Dd AED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdcDDaCCb e   Cebe a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

340,373 13,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12225
ALPER ÖZDEMİR 120 77 41 2 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 51 391 681 17468 % 13,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdcBDBCcbbcADaCACCdDBCEaeDaCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCABeaBADDDbcCEC bB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Matematik 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAaACbCDbDBAEbCbBdBDCECDCCdCDdBCe ace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAdebeeDeacddACDcEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

361,455 8,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12165
ARDA BULDU 120 81 29 10 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 33 286 467 11558 % 8,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEAbB DECdCaCbDCCABADECABCCDbCaBeDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAaDBBDDdDD DcCECDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAeEAaDbbC cDDC d be CD CCc CB  EEeEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdcDDeeCDDCdAECdDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

271,313 37,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12272
ARDA DEMİR 120 53 37 30 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 101 822 1860 48154 % 37,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEADaB a BCa bbbCdeADECABCCDDCEBbDAEB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABeBaeDdcDeDc dCedA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAbACEA  bE BAebCaed BbCD C D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız eeaec    D  AEC b ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

211,468 68,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12363
ARDA EFE ARIKAN 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 123 1220 3428 89712 % 68,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız   dd          D  b     E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCeBeeBADDDbcb C eB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AbcbACE  CD e   d d   ECc C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız adBBCeeb Cba AaedEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

336,483 14,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12021
ARDA EREN YAVUZ 120 73 31 16 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 55 411 719 18703 % 14,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDd cCDa baCdCCcDBCEBeDCC DdBCDeBEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız dDCdBe BADDDccCECAbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdA AaAabCDCD   b  B BD cC    CDEBCAEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBCeDDaCbcBACbcEcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

308,418 22,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12081
ARDA ERGİN 120 61 19 40 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 81 587 1102 29203 % 22,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADaB ECdCabbDCbABcDECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C aD B DADDdDcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA A    DCE B DbC  C    D C         A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad e B  DD    Ce c a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

336,313 14,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12038
ARDA ETYEMEZ 120 74 35 11 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 56 415 724 18766 % 14,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEADaBDECBCaCbeCbA  bEe BCCDDaEBCDAcBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBDBBDDADDdDcCECDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 10 3 14,50 % 48

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdACEcdDbECecDb  BadBbCDCCCD CB DcEAED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABcDDBC eeecAcCe e E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 3 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

301,083 25,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12375
AYŞE NAZAR DÜKAR 120 59 21 40 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 86 633 1230 32524 % 25,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız  dEADBBDEC  aCAbbCABcDcCABCCDDCEBbDAEB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeBDBa  dDDADcCECDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA A  A DbECBc       B CD C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A  D   CDee AdCbec a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

470,288 0,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12074
AYŞEGÜL ÇİÇEK 120 112 8 0 110 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 26 % 0,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdABDBCBCDEADaCACCADBCEaADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDBADDDbcCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbACECDbDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBCDDDCCDEBACDAEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

203,408 73,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12124
BATUHAN YILDIZ 120 31 42 47 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 126 1246 3593 95275 % 73,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 15 17 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız eeE  a   ddCa  cebAcb EC  e D   d DbEe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C BDaaeaADebDcb Cad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdAaEeacCadB DbC    BaC  CC    aD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AebDad ac   c      E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 5 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

277,068 34,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12326
BELİNAY BARLIK 120 54 34 32 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44738.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 96 782 1710 44738 % 34,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADBB daBCaabbCCABdeECABCebDCbBeDAEBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABbBBecADDADcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAb a e  b     eCE      ebC       E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad e eCeDee AE cDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

385,210 4,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12427
BERAT CİVELEK 120 88 25 7 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 27 172 266 6320 % 4,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aAddBDBbBCDEADaCACCADBCEBADCCCDEBCDABEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCddDDBAeDDbBCEC DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACECDbDBcEbCEcaBDC C dCbCD  aAb  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EcdBCDDDCCDcBACbAEBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

362,730 8,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12010
BERRA BAŞTÜRK 120 81 28 11 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 31 282 457 11215 % 8,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcBDBCdeDEbDaCeCCcDBCEBADaeCDEdCeABEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAaDaBdDDDAcCEa bd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEAaECDbDBAEDCEBdBDC C        CAEEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EedBCDDDeCebBACeAEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

390,543 4,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12207
BURAK KAPLANCAN 120 89 22 9 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 25 147 227 5317 % 4,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDBCBCDEADaCAbCAbBCEBADCCCDEBCDABE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDBADDDAcCECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEcbACE DbDB ED dBdBDCECeCCcCDE aA  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EcBBCDDDeCDcBACDdaeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

372,148 6,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12018
BURAK KAYGISIZ 120 84 27 9 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 28 232 370 9003 % 6,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEADcBDECBCaCbDbCbd DECABCCDDCEBbDAEBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBeedDDbDcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAbDbECaADDab CEBECDCCC* C CD  AE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABEDcBbCDDeBAECcDe a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

253,070 45,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12268
CEREN MALTA 120 48 42 30 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 109 954 2312 59674 % 45,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cdEADcBDECBbaCbDCbABADdeA eeDD aBbDAEeec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBDcaD baDADceEeDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAaEeaed    eD   e BbCe CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad D  daDDe AEa bc a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

433,843 0,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12059
CEYLİN YÜCEL 120 102 17 1 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(758.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 24 33 758 % 0,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEADaBDECeCaCADCCbBADECABCCDDebBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDAbDbDcCECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDbECBADDCEB bBbCDCCCDACBCDdEAcDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdEDDBCCDDCBAECADBAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

147,058 94,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
DEFNE 120 2 1 117 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 140 1410 4420 122631 % 94,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeE                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

310,118 21,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  16002
DOĞA ÖZ 120 63 25 32 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 80 574 1075 28457 % 21,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDBCBCDEdbaC aCbDBCEBADC e EBbDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbC B aBADDDAcCE  Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdAEAdAC CDbD   DCb  BDC    C C  B AE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ac   bDe Dc A edae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 3 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

206,948 71,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12128
DOĞAÇ MAZİ 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 124 1232 3512 92810 % 71,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız E BABbc    Ebe bACC    E  adCaeEB edBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız  b A  DBA   dc     d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbA A ACE Db        C       C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aee      d   Aaa   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 4 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

429,363 0,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12002
EFE ÖZGÜVEN 120 101 19 0 96 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 34 49 1021 % 0,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADaBDECBCaCADCCeBADECAdCCDDeEBCDbEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDADDcDcCEaDcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDbECBcDbCEBCbBbCDCCCDACBCDdEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABEDDBCCDDCBAECADBAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

348,075 11,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12120
EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 120 77 30 13 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 42 338 588 15150 % 11,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız dAdeBDcCBCDEADaCACCADBCEBADCCaD BCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCcaeeBADDD cCECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 9 1 17,75 % 59

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbAEAdACbdDbDB EbCbBCBDCbCDCCb  E  AE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  ABBdD DeCebddCb EcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

426,578 0,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12003
ELİF ÖZBEK 120 99 15 6 95 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 41 58 1182 % 0,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEAaBBDECBCaCAbbCeBADECAaCCDDCEBCDAcBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDAbDADcCECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDbECBADbCEBCEBECDCCCDA B  E  EDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad DDBCCDDeBAECADBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

274,115 35,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12298
EMİRHAN YAŞAR 120 54 39 27 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 98 802 1789 46465 % 35,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız edEADcBaECBCaedDCddedbEbABedDbCEBCDbEdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABbBBDedDDdecCECcBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAC   Ab   e  D       ECD      cbcdE   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABdDeBeCDD BAECAa b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

291,490 28,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12295
EMREHAN KORUK 120 59 35 26 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 91 695 1417 37147 % 28,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADaBeE   abdeCddecaEC BCCDbCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBeDADDdDcCECbeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAC CE dDC    DbCE  E      C   BaDcEAde 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız cedDD e beeBAbCea A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

407,490 2,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  6810
ENES SARGIN 120 95 24 1 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 18 85 127 2948 % 2,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADaBDECaCaCADbCABADECABCCDDacBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeBeBBDDADDADcCECDeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAaACEAEDbbeBcDDCaBedBECDCCCDACBCDdEAEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AB DDeCCDDCBAECAbBAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

273,928 35,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12234
ENES SELEK 120 53 35 32 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 99 805 1796 46576 % 35,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDaedC EAbaCeCbdb CEdADCaabdBbDABE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCdBDDBADDDdc ECdc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCA AdACEaDbD c bC  eBDC    C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız dAde eaDeC   A aA BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 6 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

225,510 61,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12257
EREN  *ROL 120 37 35 48 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 119 1134 3060 79617 % 61,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAedcDcCdbb dDD ddCAeBCbcADCeabbBCbABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbCeBeDBAb     dddcc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A  b bEeD      C c               c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  ccB DDD     AaD    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

347,408 11,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12073
EREN DAĞDELEN 120 75 26 19 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 43 344 597 15367 % 11,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız bAdcdDBCBCDEADaC bC     d    aDEBeDABEcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCABDDBADDD ceECeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbACEeDbDB Eb  B BDC C CC bDdBCcE ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABcCDDDeCDEBACDAdBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 5 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

342,970 12,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12223
ESMA NAZ KURT 120 75 30 15 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 47 373 651 16662 % 12,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdABDaCBaDEADabdCCeDBCaBADCCCbcBbDABEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCABeaBADDDAcCECcDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACbCDbDB  DCE  BDCbCDCCb     A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Adc DDDeCedBACDcaBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

241,868 51,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12066
HAKTAN ÇELİK 120 44 42 34 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 114 1033 2621 67620 % 51,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız be cBDcCdC  bDDddCCbedCbBebedCbEB DAdE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCeBDe ceDDb  EC Dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbAEe ACE  beB abC  eBDCbC  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ad CeaDeae BACbe   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 7 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

423,513 1,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12101
HÜSNİYE KARAGÖZ 120 99 18 3 94 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 47 67 1389 % 1,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcBDcCBCDEADaCACCADBCEBADCCaDEBdDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDaBADDD cCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACECDbDBAEbCdBCBDCECcCC CDdBCAEEcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBdDDDCCDEBACceca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

395,728 3,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12263
İDİL SU DEVECİ 120 89 15 16 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 21 126 193 4492 % 3,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddaADBBDECdCaCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDcBe ADDADcCECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEA DCECBcDDCEB  a CDbCC   a   EA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdEDD CCDDCBAECdDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

315,050 20,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
İHSAN ÇETİN 120 67 36 17 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 72 538 988 26404 % 20,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAeeBDBeebD bbcCcbCeDBCEdADeeCDEBCDABEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC BeDBeDDD cbEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AEAEACEeDCDBcabC BbBDCbCDCb C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız acBedeDDeaDEBACDcE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

202,870 73,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  0
İREM AKAR 120 31 42 47 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 127 1250 3611 95609 % 73,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 24 2 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAcecDaCaC  ceaacCdebBCbaAbeaabaBdDABceA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız  eCA  eaADDeABCEC De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız e A AdA Eaad                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  eaB ecDa     ab b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 9 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

349,828 11,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12069
IRMAK ÖZEL 120 77 30 13 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 39 332 577 14697 % 11,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEeDaBDECcCaCbDCCdBdDECAdeeDDeEBbDAEd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBae AcDeDcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACcCEAdDCECBADeCa C e CDCCCb  B  EEA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABED BCC DeBAECAbcAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 7 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

344,785 12,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12
İSMAİL ATICI 120 73 20 27 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 46 362 631 16125 % 12,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEAbaB ECBbaCAb CABADECeBC Db EBCDAEBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBe ADDADcCECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAbDbbCB DD   C e  DCCCD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AB Da  CDDeBAECdDcAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

183,445 82,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12316
İZGİ ADA BOZDAĞ 120 24 40 56 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 133 1322 3973 107364 % 82,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADaa E dbaC DCdbccDaCcadCeDa Bb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız Cede  e AD     Ee e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bd bd Ad aa                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ae DDebbeDecA  cD dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 6 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

466,788 0,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12035
M ANIL İMİRHAN 120 111 9 0 108 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 35 % 0,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDBCBCDEADDCdCCdDBCEcADCCaDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeDBADDDAcCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCbCDCCACDEBCAEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBCDDDCCDEBAaDAEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

342,785 12,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12270
MEH*T POYRAZ HAN 120 74 27 19 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 48 374 654 16721 % 12,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEADBdDECBCaCbDbCAaADEb     D   CDAEBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBeBB  ADDADcC CDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 10 1 16,50 % 55

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAbACEAdDbECBcDbCbBdde CDCCCDbCBd   A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdEaDBCCeDCBAEbdDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

317,308 19,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12152
MELİH GEZER 120 67 32 21 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 70 525 956 25528 % 19,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDBCdC  ADaeACbAeaCEaADCCaDEBCDABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAceDBADDDdcCECebd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A A ACEeD D  Eba BaBDC  cCC   EB e   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAdBCeDDa c BACbcaB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

315,478 20,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12061
MELİH TALHA YASAN 120 65 27 28 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 71 536 983 26227 % 20,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdcBDc  CDEAa bebCADBeEBADCCCbbddeABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABcaBAD DAcCECADe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACE   DBcEbC  C DCbC  C          e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız cAd  e DeCD dAC  aBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

331,548 15,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12334
MUSTAFA ENES DAĞ 120 71 30 19 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 62 444 785 20403 % 15,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDaCcCDa DaCcCbdDaCdBcDCdCDEBCDABEcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CAB eBeDDDAcCdeeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCcEA ACE DbDB EDC BCBDCECDCC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAdBCDDDeCDdBACecEc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

338,510 13,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12096
NAZMİ TEKBAŞ 120 72 24 24 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 54 403 701 18075 % 13,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız B EADeBDECBbDCADbCA  aECABCeDeCEBCDcbBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeBeBBeDdDDeDcCECDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAC AbDbE Bd Dd   b  eD CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABEDaBCCDDCBAECcDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 4 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

455,363 0,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12107
ÖMER ARDA B* SAL 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 11 11 137 % 0,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADcBDECdCaCADCCABADECABCCDDeEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDADDADcCECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDbECBADbCaBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABEDDBCCDDeBAECADcAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

153,475 92,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12075
ONUR ÇİFTÇİ 120 12 32 76 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 138 1393 4362 120629 % 92,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 18 13 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aABABDB db  ecaecCbdacbEdAceba          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 14 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız acd becaadb  ACebdcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 6 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

415,628 1,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  20257
PELİN ÖZTÜRK 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 14 63 92 2060 % 1,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDBCceDEADaCbbCcDBCEdeDCCeDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCA ceBADDDAcCEC  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbACECDbD AEDC BdBDCECDCCACDEBCAEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdBCDDDCCDEBACDAEB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

312,520 21,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12012
SAİD KAYAOĞLU 120 66 36 18 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 76 553 1032 27453 % 21,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdAaDB  C EADaCdC dDdbcdeDeeCDEBdDABccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbCdBDeBADDDdcCECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BeAEAbAa CDbDaAEDC BCd C Cb C d    A   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdcaeDDCCDEBACadEB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

365,688 8,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12095
SEBAHATTİN ALP ŞAHİN 120 82 28 10 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 30 269 432 10502 % 8,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız adEADaBDECBCaCADCdABcDECAaCCDca BbDAEBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBDBBebADDbDBCECDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdACEAEDCECB DDaa CdB CD CCcACB DdEAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdEeDBCC DeBAECcDB a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

474,125 0,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12045
SEMİH BULUT 120 113 7 0 111 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 11 % 0,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdbADBdDECBCDCADCCABAbECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDADDADcCECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABEDDeCCDDeBAECADBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

334,100 15,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12134
SIDDIK SUNGURTEKİN 120 72 30 18 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 59 431 749 19512 % 15,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDcCdCDEbDDCbaCAbaCEBADeCCDEBCDbBEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCdBeeBAbDDAcaECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAcACb DbDc  bCEBCBD a DC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBeDDDeCDEBACD aBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

216,185 66,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12119
SUDE DİNÇ 120 32 28 60 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 121 1189 3311 86402 % 66,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız Ebee DaCBC a caa  b a CEB D CaDaB   BEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B Ce bD bDebAc ECe e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B c AdAC     B        D b D C      A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız Edd        E b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

390,718 4,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12292
TUĞBERK ÖZBEK 120 88 18 14 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 24 145 225 5296 % 4,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABABDBCBbDEADaCbCbdDBCEBADCCaDEBbDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız a CA DeBADDDAcb e Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACE DCDBAEDC B BD  CDCCACDE C  E e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdaCDDDCCDEBACbAE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

393,158 3,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12126
ULAŞ KUKUL 120 91 27 2 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 23 139 214 4873 % 3,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADdBDECBbaCbbbCABADECAdCCDDCEBbDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDeADDdDcCECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDbECBcDDCbBddBECDCCCcdCBdDdEAEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız edEDDB CeDeBAECADBda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

270,555 37,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12191
ÜLKÜ EDA ONAR 120 53 38 29 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 102 828 1885 48597 % 37,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEADccDEaBCaCbbbbbBdDbCABCCDDeEBCDAEBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C BD BebdeDdDcC bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BcCAC AdDCEbB DDb       D C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ddaeaB bDDeaAEbbbccE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

312,788 21,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12093
VESİLE DİZMAN 120 64 26 30 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 74 549 1026 27341 % 21,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdddbBCBCDEADDC bdAaBeEBADCCCbcBCDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC BDeBbDDcABCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEcdAC  DbD  ab     D     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  AdddD eeCDEBACDAEBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

310,628 21,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12338
YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 120 66 37 17 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 79 570 1065 28265 % 21,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEAaBBaECBCDbAcCCABdbECABaCDDeEBbDAaBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CbBDeabDcDDcDcC CDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BcCACEAaDe  BADDC  b eb D C   a  DEEAEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AedDDabC  d AECADBba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

331,343 15,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12100
YAŞAR ERSİN 120 70 26 24 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 63 445 786 20462 % 15,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAcb DBCBCDEADaCACCcDBbEdA a  D  beABED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCABDeBdDDDAcCECADa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACECDCDB  b  B cDCbC CC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAeeCDDDCCDcBAbeeaeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 3 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

349,823 11,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12056
YUSUF ÜŞENMEZ 120 74 16 30 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 40 333 578 14698 % 11,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEADBBDE B adbDCCABdDECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDaADD DcCECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAC AbDbEC ADb                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdcDDBCCbDaBAEaADBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

342,248 12,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12274
ZEYNEP AKBAYRAM 120 74 27 19 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 50 381 662 16895 % 12,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADBBDE dCaCAbCC  dDECeBCCDDCdBCDAEBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C Bb B  AcDADcCdCDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAeAC A ebE B Db a C  cCD C c CBCDEEAEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABbDDBCaDDeBAaCceBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

313,825 20,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12209
ZEYNEP ÇALIŞKAN 120 67 36 17 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 73 545 1009 26928 % 20,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEAbdBDECBCDCbDCbeeAeECABCCDDCEB DAEBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABeBaDcb ecc CECbee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAbDbECBcDbCE d BbCDCCC  CBCDE    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Adcac CCDee A  d a b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

394,283 3,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12024
ZEYNEP POLAT 120 91 25 4 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 22 133 205 4697 % 3,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADdBDECBCDCADCCeBdDECABCCDDaEBCDAEBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBa AaDADcCECDee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDbcbBADDaEB  BcCDCCCDACBCDEEAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdbDbBdCDeeBcECcDBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

459,075 0,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12A  -  12016
ZEYNEP TOSUN 120 109 11 0 106 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 10 10 102 % 0,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 68 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddaDBCBCDEADDCAbCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCeBDeBdDDDABCECAbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDdBCAEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBCDDDCCDEBACDAEcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

412,520 1,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12B  -  12020
DİLA NUR CAN 120 96 21 3 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 71 104 2349 % 1,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADBdDECBCDCAbCCeBcDECA CCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBd  ADDADcCEbDeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAdDdECBADDCbBdEBECDCCCDACBCDdEAEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdbDDBeCDDCBedCADBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

400,085 2,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12B  -  12132
ELİFNUR BATTAL 120 91 17 12 86 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 110 164 3873 % 2,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aABcBDBCBCDEADaCACCADBCEBADCCaDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCc De ADDDbcCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbACECDbDBcEbCaB BDC CDCC  D B A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABaCDDD*CDEBACaAEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

451,313 0,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12C  -  0
EFE KALI 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 13 14 209 % 0,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDBCBCDEADDCdCCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeeBADDDccCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACEeDbDBAEDCbBeBDCECDCCACDEBCAEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aABBCDDDeCDEBACDAEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

440,213 0,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12C  -  1933
EGE ARIN GÜRLER 120 104 16 0 100 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 20 22 510 % 0,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADaBDECdCaCADCCABADECABCCDDaEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBeDADDADcCECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDCECBADDbbBCbBECDCCCbACBCDdEAEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABEDDBaCeDCBAbCADBdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

413,425 1,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12D  -  12163
İDİL ONAT 120 97 23 0 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 68 99 2284 % 1,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EeBdBDaCBCDEADaCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDBADDDbcCECeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEcdACECDbDBAEDCEBbBDCcCDCCACDEBCAadEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAdBCDDDeCbbBACDcacA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

329,150 16,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12G  -  12341
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 69 23 28 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 66 462 814 21208 % 16,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcBDBCcC  ADabACbADBCEBeDCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDBADDDAcCECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAcAdACbdDdDaAEDCd d  CEC  a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  AddCeD eec  A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

246,155 49,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12I  -  12006
KADİR CAN ÇAM 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 111 1010 2516 64527 % 49,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBD C C  ADDbAbCADBCbcADCeabbBCbABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeaad DDdcC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız d AEA d E D      C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aeecb a   b  ACa    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

358,768 9,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12M  -  12141
EMİR NİŞLİ 120 79 24 17 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 36 301 500 12257 % 9,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADBBDECBCaCADaCAeADcCABCCDDeEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBB  AeDbDcCECDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAEDbE B DbCbBCd cCDCCCcA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABbDDBbCeee AECdDcA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

361,405 8,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12M  -  12198
METE ŞEN 120 82 32 6 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 34 287 469 11574 % 8,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABABDBCBCDEbDaCACbADBCEcADeCCDEBeDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCABeDBADDDAceECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACaCDbDBcEDCb CBDCbCD CACacB A   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız cAdcbeaeCCcEcAabcEcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

312,063 21,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12M  -  12244
MUHAMMED POLAT 120 64 29 27 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 77 556 1038 27653 % 21,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ecEAbc   a CaCbbbbb bDdaABCCDDCEBdDAEB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C    aDDA DdDcCECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAbAC AbDbECB Db   e BbCDb C  CBC EEA DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABd  BCCDDe AECADBAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 2 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

195,883 76,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY

12Z  -  0
HARUN TÜRKAN 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 129 1275 3760 100173 % 76,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 142 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddaD CBC bdbabdbCcDBbEeADeCaD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdA eaAd  D eB      C   a   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAeaeeDD     A    e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 3 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

2

%1,41

53

%37,32

9

%6,34

65

%45,77

10

%7,04

3

%2,11
 

Doğru (%37,32)

Yanlış (%60,56)

Boş (%2,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri A

14

%9,86

2

%1,41

33

%23,24

62

%43,66

26

%18,31

5

%3,52
 

Doğru (%9,86)

Yanlış (%86,62)

Boş (%3,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam E

7

%4,93

4

%2,82
 

6

%4,23

123

%86,62

2

%1,41
 

Doğru (%86,62)

Yanlış (%11,97)

Boş (%1,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

122

%85,92

1

%0,70

1

%0,70
 

9

%6,34

9

%6,34
 

Doğru (%85,92)

Yanlış (%7,75)

Boş (%6,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

3

%2,11

10

%7,04

1

%0,70

123

%86,62

1

%0,70

4

%2,82
 

Doğru (%86,62)

Yanlış (%10,56)

Boş (%2,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

43

%30,28

51

%35,92

21

%14,79

12

%8,45

7

%4,93

8

%5,63
 

Doğru (%35,92)

Yanlış (%58,45)

Boş (%5,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İki Cümleyi Birleştirme B

6

%4,23

97

%68,31

10

%7,04

16

%11,27
 

13

%9,15
 

Doğru (%68,31)

Yanlış (%22,54)

Boş (%9,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı D

4

%2,82

5

%3,52

2

%1,41

83

%58,45

1

%0,70

47

%33,10
 

Doğru (%58,45)

Yanlış (%8,45)

Boş (%33,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Fiilimsiler - Karma E

12

%8,45

4

%2,82

1

%0,70

3

%2,11

88

%61,97

34

%23,94
 

Doğru (%61,97)

Yanlış (%14,08)

Boş (%23,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Ses Bilgisi - Karma C

11

%7,75

3

%2,11

88

%61,97

2

%1,41

5

%3,52

33

%23,24
 

Doğru (%61,97)

Yanlış (%14,79)

Boş (%23,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

9

%6,34

66

%46,48

19

%13,38

23

%16,20

2

%1,41

23

%16,20
 

Doğru (%46,48)

Yanlış (%37,32)

Boş (%16,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Yazım Kuralları - Karma C

2

%1,41

15

%10,56

109

%76,76
 

5

%3,52

11

%7,75
 

Doğru (%76,76)

Yanlış (%15,49)

Boş (%7,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma D

104

%73,24
 

2

%1,41

28

%19,72
 

8

%5,63
 

Doğru (%19,72)

Yanlış (%74,65)

Boş (%5,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Virgül C

7

%4,93

15

%10,56

94

%66,20

3

%2,11

6

%4,23

17

%11,97
 

Doğru (%66,20)

Yanlış (%21,83)

Boş (%11,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Düşünceyi Geliştirme Yolları A

77

%54,23

35

%24,65

5

%3,52

7

%4,93

1

%0,70

17

%11,97
 

Doğru (%54,23)

Yanlış (%33,80)

Boş (%11,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

2

%1,41

27

%19,01

5

%3,52

94

%66,20

7

%4,93

7

%4,93
 

Doğru (%66,20)

Yanlış (%28,87)

Boş (%4,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Paragrafı İkiye Ayırma C

6

%4,23

31

%21,83

91

%64,08

2

%1,41

1

%0,70

11

%7,75
 

Doğru (%64,08)

Yanlış (%28,17)

Boş (%7,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafa Cümle Yerleştirme C  

31

%21,83

89

%62,68

13

%9,15
 

9

%6,34
 

Doğru (%62,68)

Yanlış (%30,99)

Boş (%6,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

52

%36,62

17

%11,97

6

%4,23

20

%14,08

23

%16,20

24

%16,90
 

Doğru (%36,62)

Yanlış (%46,48)

Boş (%16,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

6

%4,23

87

%61,27

7

%4,93

11

%7,75

14

%9,86

17

%11,97
 

Doğru (%61,27)

Yanlış (%26,76)

Boş (%11,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

54

%38,03

11

%7,75

21

%14,79

30

%21,13

6

%4,23

20

%14,08
 

Doğru (%38,03)

Yanlış (%47,89)

Boş (%14,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

8

%5,63

13

%9,15

2

%1,41

88

%61,97

16

%11,27

15

%10,56
 

Doğru (%61,97)

Yanlış (%27,46)

Boş (%10,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

8

%5,63

7

%4,93

6

%4,23

4

%2,82

104

%73,24

13

%9,15
 

Doğru (%73,24)

Yanlış (%17,61)

Boş (%9,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme C

1

%0,70

17

%11,97

104

%73,24
 

8

%5,63

12

%8,45
 

Doğru (%73,24)

Yanlış (%18,31)

Boş (%8,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

108

%76,06
 

2

%1,41
 

12

%8,45

20

%14,08
 

Doğru (%76,06)

Yanlış (%9,86)

Boş (%14,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

10

%7,04

80

%56,34

7

%4,93

25

%17,61

2

%1,41

18

%12,68
 

Doğru (%56,34)

Yanlış (%30,99)

Boş (%12,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

8

%5,63
 

88

%61,97

5

%3,52

24

%16,90

17

%11,97
 

Doğru (%61,97)

Yanlış (%26,06)

Boş (%11,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

9

%6,34

2

%1,41

93

%65,49

6

%4,23

14

%9,86

18

%12,68
 

Doğru (%65,49)

Yanlış (%21,83)

Boş (%12,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

3

%2,11

3

%2,11

2

%1,41

118

%83,10

3

%2,11

13

%9,15
 

Doğru (%83,10)

Yanlış (%7,75)

Boş (%9,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%0,70

20

%14,08

4

%2,82

96

%67,61

5

%3,52

16

%11,27
 

Doğru (%67,61)

Yanlış (%21,13)

Boş (%11,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

37

%26,06

2

%1,41

69

%48,59
 

15

%10,56

19

%13,38
 

Doğru (%48,59)

Yanlış (%38,03)

Boş (%13,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

11

%7,75

7

%4,93

3

%2,11

5

%3,52

94

%66,20

22

%15,49
 

Doğru (%66,20)

Yanlış (%18,31)

Boş (%15,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

121

%85,21
 

3

%2,11
 

18

%12,68
 

Doğru (%85,21)

Yanlış (%2,11)

Boş (%12,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

25

%17,61

75

%52,82

10

%7,04

8

%5,63

24

%16,90
 

Doğru (%52,82)

Yanlış (%30,28)

Boş (%16,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Söz Öbeklerinde Anlam D

3

%2,11

2

%1,41

1

%0,70

107

%75,35

8

%5,63

21

%14,79
 

Doğru (%75,35)

Yanlış (%9,86)

Boş (%14,79)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

110

%77,46

5

%3,52

2

%1,41

2

%1,41

2

%1,41

21

%14,79
 

Doğru (%77,46)

Yanlış (%7,75)

Boş (%14,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%1,41

3

%2,11

6

%4,23

1

%0,70

112

%78,87

18

%12,68
 

Doğru (%78,87)

Yanlış (%8,45)

Boş (%12,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%0,70

111

%78,17

1

%0,70

7

%4,93

3

%2,11

19

%13,38
 

Doğru (%78,17)

Yanlış (%8,45)

Boş (%13,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

75

%52,82

9

%6,34

14

%9,86

5

%3,52

6

%4,23

33

%23,24
 

Doğru (%52,82)

Yanlış (%23,94)

Boş (%23,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%1,41

2

%1,41

12

%8,45

83

%58,45

16

%11,27

27

%19,01
 

Doğru (%58,45)

Yanlış (%22,54)

Boş (%19,01)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete C  

1

%0,74

125

%92,59
  

9

%6,67
 

Doğru (%92,59)

Yanlış (%0,74)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Abbasi Devleti ve Türkler A

73

%54,07

1

%0,74

3

%2,22

17

%12,59

17

%12,59

24

%17,78
 

Doğru (%54,07)

Yanlış (%28,15)

Boş (%17,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler B

5

%3,70

115

%85,19

2

%1,48

3

%2,22

1

%0,74

9

%6,67
 

Doğru (%85,19)

Yanlış (%8,15)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık D

3

%2,22

10

%7,41

5

%3,70

81

%60,00

20

%14,81

16

%11,85
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%28,15)

Boş (%11,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Millî Mücadele'de Cepheler B

7

%5,19

83

%61,48

10

%7,41

1

%0,74

1

%0,74

33

%24,44
 

Doğru (%61,48)

Yanlış (%14,07)

Boş (%24,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Haritalarda Temel Kavramlar B

17

%12,59

99

%73,33

1

%0,74

2

%1,48

1

%0,74

15

%11,11
 

Doğru (%73,33)

Yanlış (%15,56)

Boş (%11,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Göçler ve Göçlerin Nedenleri D

13

%9,63

3

%2,22
 

47

%34,81

48

%35,56

24

%17,78
 

Doğru (%34,81)

Yanlış (%47,41)

Boş (%17,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Yeryüzündeki İklim Tipleri D

2

%1,48

7

%5,19

7

%5,19

41

%30,37

30

%22,22

48

%35,56
 

Doğru (%30,37)

Yanlış (%34,07)

Boş (%35,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Bölge ve Bölge Türleri A

91

%67,41

6

%4,44

5

%3,70

18

%13,33

5

%3,70

10

%7,41
 

Doğru (%67,41)

Yanlış (%25,19)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları D

7

%5,19

8

%5,93

5

%3,70

87

%64,44

12

%8,89

16

%11,85
 

Doğru (%64,44)

Yanlış (%23,70)

Boş (%11,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D   

1

%0,74

117

%86,67

7

%5,19

10

%7,41
 

Doğru (%86,67)

Yanlış (%5,93)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi A

60

%44,44

23

%17,04

8

%5,93

22

%16,30

5

%3,70

17

%12,59
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%42,96)

Boş (%12,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D

2

%1,48

5

%3,70

4

%2,96

110

%81,48

3

%2,22

11

%8,15
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%10,37)

Boş (%8,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Ahlak Felsefesi B  

13

%9,63

110

%81,48
  

12

%8,89
 

Doğru (%9,63)

Yanlış (%81,48)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Sanat Felsefesi C

2

%1,48

10

%7,41

96

%71,11

3

%2,22

4

%2,96

20

%14,81
 

Doğru (%71,11)

Yanlış (%14,07)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Din ve İslam E    

4

%2,96

110

%81,48

21

%15,56
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%2,96)

Boş (%15,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Bilgi ve İnanç C

12

%8,89

2

%1,48

106

%78,52

1

%0,74

6

%4,44

8

%5,93
 

Doğru (%78,52)

Yanlış (%15,56)

Boş (%5,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 İnançla İlgili Meseleler D

4

%2,96

15

%11,11

4

%2,96

92

%68,15

3

%2,22

17

%12,59
 

Doğru (%68,15)

Yanlış (%19,26)

Boş (%12,59)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Hz. Muhammed ve Gençlik B

2

%1,48

33

%24,44

8

%5,93

55

%40,74

24

%17,78

13

%9,63
 

Doğru (%24,44)

Yanlış (%65,93)

Boş (%9,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam ve İbadet A

49

%36,30

3

%2,22

2

%1,48

4

%2,96

21

%15,56

56

%41,48
 

Doğru (%36,30)

Yanlış (%22,22)

Boş (%41,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları B      

135

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama E     

1

%0,74

134

%99,26
 

Doğru (%0,74)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Varlık Felsefesi E      

135

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Bilgi Felsefesi B      

135

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C      

135

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Rasyonel Sayılar B  

129

%92,81

1

%0,72

2

%1,44

3

%2,16

4

%2,88
 

Doğru (%92,81)

Yanlış (%4,32)

Boş (%2,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Ondalık Sayılar A

117

%84,17

7

%5,04

5

%3,60

1

%0,72
 

9

%6,47
 

Doğru (%84,17)

Yanlış (%9,35)

Boş (%6,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Köklü ifadeler C

8

%5,76

9

%6,47

79

%56,83

10

%7,19

4

%2,88

29

%20,86
 

Doğru (%56,83)

Yanlış (%22,30)

Boş (%20,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 Ardışık Sayılar A

120

%86,33

2

%1,44

4

%2,88

3

%2,16

1

%0,72

9

%6,47
 

Doğru (%86,33)

Yanlış (%7,19)

Boş (%6,47)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 MUTLAK DEĞER C

8

%5,76

4

%2,88

98

%70,50

7

%5,04

3

%2,16

19

%13,67
 

Doğru (%70,50)

Yanlış (%15,83)

Boş (%13,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 EBOB-EKOK E  

2

%1,44

6

%4,32
 

99

%71,22

32

%23,02
 

Doğru (%71,22)

Yanlış (%5,76)

Boş (%23,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Mutlak Değerli Denklemler A

96

%69,06

1

%0,72

10

%7,19

2

%1,44

8

%5,76

22

%15,83
 

Doğru (%69,06)

Yanlış (%15,11)

Boş (%15,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER E

12

%8,63

28

%20,14

2

%1,44

38

%27,34

28

%20,14

31

%22,30
 

Doğru (%20,14)

Yanlış (%57,55)

Boş (%22,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler D

4

%2,88

1

%0,72

1

%0,72

105

%75,54

4

%2,88

24

%17,27
 

Doğru (%75,54)

Yanlış (%7,19)

Boş (%17,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Üslü ifadeler C

2

%1,44

78

%56,12

30

%21,58

7

%5,04

4

%2,88

18

%12,95
 

Doğru (%21,58)

Yanlış (%65,47)

Boş (%12,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Tek ve Çift Sayılar E

7

%5,04

18

%12,95

3

%2,16
 

84

%60,43

27

%19,42
 

Doğru (%60,43)

Yanlış (%20,14)

Boş (%19,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER C

3

%2,16

5

%3,60

66

%47,48

5

%3,60

12

%8,63

48

%34,53
 

Doğru (%47,48)

Yanlış (%17,99)

Boş (%34,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Sayı Problemleri B

3

%2,16

85

%61,15

2

%1,44
 

3

%2,16

46

%33,09
 

Doğru (%61,15)

Yanlış (%5,76)

Boş (%33,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

41

%29,50
 

28

%20,14

1

%0,72

1

%0,72

68

%48,92
 

Doğru (%29,50)

Yanlış (%21,58)

Boş (%48,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Periyodik Durumlar D

1

%0,72

1

%0,72

1

%0,72

102

%73,38

4

%2,88

30

%21,58
 

Doğru (%73,38)

Yanlış (%5,04)

Boş (%21,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Hareket Problemleri D

2

%1,44

48

%34,53

1

%0,72

45

%32,37

7

%5,04

36

%25,90
 

Doğru (%32,37)

Yanlış (%41,73)

Boş (%25,90)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Sayı Problemleri C

11

%7,91

4

%2,88

68

%48,92

4

%2,88
 

52

%37,41
 

Doğru (%48,92)

Yanlış (%13,67)

Boş (%37,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Grafik Problemleri E

15

%10,79

8

%5,76

3

%2,16
 

40

%28,78

73

%52,52
 

Doğru (%28,78)

Yanlış (%18,71)

Boş (%52,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Rutin Olmayan Problemler B  

54

%38,85

4

%2,88

1

%0,72

3

%2,16

77

%55,40
 

Doğru (%38,85)

Yanlış (%5,76)

Boş (%55,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

5

%3,60

3

%2,16

37

%26,62

17

%12,23

10

%7,19

67

%48,20
 

Doğru (%26,62)

Yanlış (%25,18)

Boş (%48,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

4

%2,88

15

%10,79

1

%0,72

17

%12,23

15

%10,79

87

%62,59
 

Doğru (%10,79)

Yanlış (%26,62)

Boş (%62,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Rutin Olmayan Problemler B

2

%1,44

73

%52,52

1

%0,72

1

%0,72

10

%7,19

52

%37,41
 

Doğru (%52,52)

Yanlış (%10,07)

Boş (%37,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Sayı Problemleri E

5

%3,60

36

%25,90

6

%4,32

1

%0,72

26

%18,71

65

%46,76
 

Doğru (%18,71)

Yanlış (%34,53)

Boş (%46,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Sayı Problemleri C   

86

%61,87

1

%0,72

2

%1,44

50

%35,97
 

Doğru (%61,87)

Yanlış (%2,16)

Boş (%35,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 MANTIK D  

1

%0,72
 

101

%72,66

2

%1,44

35

%25,18
 

Doğru (%72,66)

Yanlış (%2,16)

Boş (%25,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C  

4

%2,88

56

%40,29

3

%2,16

1

%0,72

75

%53,96
 

Doğru (%40,29)

Yanlış (%5,76)

Boş (%53,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Küme Problemleri C

2

%1,44

1

%0,72

99

%71,22
 

2

%1,44

35

%25,18
 

Doğru (%71,22)

Yanlış (%3,60)

Boş (%25,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Oran ve Orantı C   

88

%63,31
  

51

%36,69
 

Doğru (%63,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%36,69)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Üstel, logaritmik denklemlerin ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D  

4

%2,88

10

%7,19

48

%34,53

1

%0,72

75

%53,96

1

%0,72

Doğru (%34,53)

Yanlış (%11,51)

Boş (%53,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Sayma Yöntemleri A

25

%17,99

7

%5,04

1

%0,72

2

%1,44
 

104

%74,82
 

Doğru (%17,99)

Yanlış (%7,19)

Boş (%74,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar C

1

%0,72

3

%2,16

45

%32,37

1

%0,72
 

89

%64,03
 

Doğru (%32,37)

Yanlış (%3,60)

Boş (%64,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Prizmalar B

1

%0,72

49

%35,25

1

%0,72
  

88

%63,31
 

Doğru (%35,25)

Yanlış (%1,44)

Boş (%63,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 Kare C

7

%5,04

2

%1,44

28

%20,14

3

%2,16

1

%0,72

98

%70,50
 

Doğru (%20,14)

Yanlış (%9,35)

Boş (%70,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dikdörtgen D

2

%1,44
 

2

%1,44

48

%34,53
 

87

%62,59
 

Doğru (%34,53)

Yanlış (%2,88)

Boş (%62,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Kare E   

5

%3,60

21

%15,11

28

%20,14

85

%61,15
 

Doğru (%20,14)

Yanlış (%18,71)

Boş (%61,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ E

1

%0,72

1

%0,72
  

39

%28,06

98

%70,50
 

Doğru (%28,06)

Yanlış (%1,44)

Boş (%70,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Kare A

53

%38,13
 

2

%1,44
 

6

%4,32

78

%56,12
 

Doğru (%38,13)

Yanlış (%5,76)

Boş (%56,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Yamuk E   

6

%4,32

3

%2,16

31

%22,30

99

%71,22
 

Doğru (%22,30)

Yanlış (%6,47)

Boş (%71,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D    

34

%24,46

11

%7,91

94

%67,63
 

Doğru (%24,46)

Yanlış (%7,91)

Boş (%67,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar E

1

%0,72

2

%1,44

2

%1,44

4

%2,88

27

%19,42

103

%74,10
 

Doğru (%19,42)

Yanlış (%6,47)

Boş (%74,10)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

142 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması A

99

%73,88

2

%1,49

7

%5,22

5

%3,73

14

%10,45

7

%5,22
 

Doğru (%73,88)

Yanlış (%20,90)

Boş (%5,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 İvme B

1

%0,75

40

%29,85

2

%1,49

69

%51,49

14

%10,45

8

%5,97
 

Doğru (%29,85)

Yanlış (%64,18)

Boş (%5,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri E

19

%14,18

13

%9,70

7

%5,22

13

%9,70

39

%29,10

43

%32,09
 

Doğru (%29,10)

Yanlış (%38,81)

Boş (%32,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Isı, Sıcaklık ve İç Enerji D

7

%5,22
  

74

%55,22

39

%29,10

14

%10,45
 

Doğru (%55,22)

Yanlış (%34,33)

Boş (%10,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Kaldırma Kuvveti D

16

%11,94

5

%3,73

8

%5,97

72

%53,73

6

%4,48

27

%20,15
 

Doğru (%53,73)

Yanlış (%26,12)

Boş (%20,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Renkler B

11

%8,21

61

%45,52

15

%11,19

4

%2,99

12

%8,96

31

%23,13
 

Doğru (%45,52)

Yanlış (%31,34)

Boş (%23,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Düzlem Aynalar C

4

%2,99

12

%8,96

55

%41,04

8

%5,97

20

%14,93

35

%26,12
 

Doğru (%41,04)

Yanlış (%32,84)

Boş (%26,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili C

12

%8,96

5

%3,73

84

%62,69

2

%1,49

4

%2,99

27

%20,15
 

Doğru (%62,69)

Yanlış (%17,16)

Boş (%20,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM D  

19

%14,18

9

%6,72

67

%50,00

21

%15,67

18

%13,43
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%36,57)

Boş (%13,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Sıvılar D

1

%0,75

1

%0,75
 

96

%71,64

19

%14,18

17

%12,69
 

Doğru (%71,64)

Yanlış (%15,67)

Boş (%12,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ C

7

%5,22
 

31

%23,13

1

%0,75

72

%53,73

22

%16,42

1

%0,75

Doğru (%23,13)

Yanlış (%60,45)

Boş (%16,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Mol Kavramı B

3

%2,24

66

%49,25

5

%3,73

4

%2,99

2

%1,49

54

%40,30
 

Doğru (%49,25)

Yanlış (%10,45)

Boş (%40,30)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri A

106

%79,10

1

%0,75

7

%5,22

6

%4,48

3

%2,24

11

%8,21
 

Doğru (%79,10)

Yanlış (%12,69)

Boş (%8,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

4

%2,99

8

%5,97

11

%8,21

8

%5,97

60

%44,78

43

%32,09
 

Doğru (%44,78)

Yanlış (%23,13)

Boş (%32,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Bilimsel Yöntem C

13

%9,70

4

%2,99

90

%67,16

2

%1,49
 

25

%18,66
 

Doğru (%67,16)

Yanlış (%14,18)

Boş (%18,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Hücre Zarından Madde Geçişleri A

35

%26,12

5

%3,73

33

%24,63

17

%12,69

10

%7,46

34

%25,37
 

Doğru (%26,12)

Yanlış (%48,51)

Boş (%25,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 CANLILAR DÜNYASI D

15

%11,19

20

%14,93

1

%0,75

69

%51,49

9

%6,72

20

%14,93
 

Doğru (%51,49)

Yanlış (%33,58)

Boş (%14,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Mitoz B

2

%1,49

50

%37,31

30

%22,39
 

20

%14,93

32

%23,88
 

Doğru (%37,31)

Yanlış (%38,81)

Boş (%23,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Madde Döngüleri A

56

%41,79

10

%7,46

4

%2,99

8

%5,97

1

%0,75

55

%41,04
 

Doğru (%41,79)

Yanlış (%17,16)

Boş (%41,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Soyağaçları (Otozomal) E

40

%29,85

2

%1,49

2

%1,49

4

%2,99

61

%45,52

25

%18,66
 

Doğru (%45,52)

Yanlış (%35,82)

Boş (%18,66)
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