
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 40 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 21,1512,85 17,94 2,70 1,20 2,40 2,00 2,13 1,47 2,43 1,65 2,01 1,83 1,43 1,47 0,00 0,00 0,00 5,43 3,70 4,50 0,63 0,55 0,49 0,40 0,58 0,26 0,40 0,55 0,26 0,28 0,38 0,18 37,2525,02 30,98 230,150

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 20 8 18,00 7 3 6,25 5 2 4,50 3 3 2,25 2 2 1,50 90 24 84,00 391,460 5183

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 18 7 16,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 4 3 3,25 3 3 2,25 75 30 67,50 342,300 16875

3 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 31 7 29,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 17 5 15,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 72 21 66,75 340,083 17554

4 13026 EFE GÜNAY -M 34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 14 2 13,50 1 2 0,50 1 0 1,00 64 14 60,50 320,545 24302

5 13093 KEMAL FINDIK -M 18 9 15,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 17 6 15,50 6 3 5,25 56 22 50,50 292,463 36658

6 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 25 12 22,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 17 8 15,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 57 29 49,75 289,485 38145

7 0 CERENÖZ BACAK -M 31 9 28,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 47 15 43,25 268,878 49543

8 13099 ECRİN ÜSTÜN -M 29 8 27,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 44 15 40,25 260,045 55102

9 13117 EYLÜL KALENDER -M 26 14 22,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 8 6 6,50 1 1 0,75 47 28 40,00 259,905 55194

10 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 24 10 21,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 7 4 6,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 44 23 38,25 254,690 58586

11 13060 ONUR YILMAZ -MA 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 46 32 38,00 253,765 59214

12 13108 İREM EYİ -M 28 11 25,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 43 22 37,50 251,968 60418

13 13092 SENA KIŞLALI -MZ 24 9 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 9 1 8,75 41 18 36,50 249,403 62140

14 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 42 23 36,25 248,550 62774

15 0 YAĞMUR ALP -M 29 10 26,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 40 16 36,00 247,275 63720

16 0 EMRULLAH -M 25 14 21,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 40 18 35,50 246,415 64346

17 13115 NİL TURBİL -M 24 16 20,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 41 24 35,00 245,080 65292

18 13063 CEM SÖZEN -M 25 14 21,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 40 22 34,50 243,395 66500

19 13030 HANİFE SERTKAYA -M 25 9 22,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 235,663 72052

20 13034 ALİME DÜZGÜN -M 28 11 25,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 36 24 30,00 229,308 76735

21 13106 ELİF SILA İRDİN -M 25 11 22,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 34 20 29,00 226,688 78706

22 13020 BERKAY KORKMAZ -M 21 15 17,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 25 27,75 223,593 81040

23 13121 SEVİLAY ATIŞ -M 23 16 19,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 0 2,00 34 30 26,50 219,640 83903

24 13049 YASEMİN TUTAL -M 22 12 19,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 31 18 26,50 219,560 83957

25 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 18 19 13,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 7 4 6,00 33 32 25,00 215,778 86732

26 13097 DAMLA KARADENİZ -M 19 6 17,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 29 18 24,50 213,695 88196

27 13149 NAZ PAZAR -MA 9 3 8,25 17 5 15,75 0 2 -0,50 26 10 23,50 211,898 89403

28 13134 TOLGA KAPLAN -M 19 18 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 27 28 20,00 200,515 97208

29 13064 RECEP ŞEN -M 14 16 10,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 25 23 19,25 198,835 98265
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 40 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 21,1512,85 17,94 2,70 1,20 2,40 2,00 2,13 1,47 2,43 1,65 2,01 1,83 1,43 1,47 0,00 0,00 0,00 5,43 3,70 4,50 0,63 0,55 0,49 0,40 0,58 0,26 0,40 0,55 0,26 0,28 0,38 0,18 37,2525,02 30,98 230,150

KATILIMLAR

30 13140 TUANA ÇELİK -M 18 13 14,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 23 19 18,25 195,198 100598

31 13158 ERAY EVRAN -M 16 20 11,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 23 27 16,25 189,645 103859

32 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 14 24 8,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 3 2,25 24 35 15,25 187,015 105409

33 13023 EMİNE COŞKUN -M 19 17 14,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 8 -2,00 0 1 -0,25 24 36 15,00 185,383 106317

34 13143 BEYZA YILDIRIM -M 13 12 10,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 26 14,50 184,500 106772

35 13126 SAİME GÖVŞEN -M 13 14 9,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 19 21 13,75 182,290 108012

36 13039 BERK KARA -M 14 18 9,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 6 0 6,00 21 31 13,25 180,780 108809

37 13164 EDİZ BAŞANAN -M 7 15 3,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 16 19 11,25 175,553 111432

38 13111 SILA YÜKSEL -M 6 9 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 11 15 7,25 163,408 116849

39 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 6 11 3,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 14 30 6,50 161,208 117739

40 11305 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 4 36 -5,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 6 24 0,00 1 9 -1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 17 93 -6,25
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 40 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 21,2 12,9 17,94 9,0 6,4 7,35 6,1 4,3 4,99 1,1 1,5 0,70 37,2 25,0 30,98 230,150

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 36 4 35,00 17 2 16,50 27 11 24,25 10 7 8,25 90 24 84,00 391,460 1 1 144 224 5183

2 13142 GÖKSU CEYLAN -M 32 8 30,00 14 5 12,75 18 8 16,00 11 9 8,75 75 30 67,50 342,300 2 2 380 661 16875

3 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 31 7 29,25 13 6 11,50 20 6 18,50 8 2 7,50 72 21 66,75 340,083 3 3 394 684 17554

4 13026 EFE GÜNAY -M 34 6 32,50 14 4 13,00 14 2 13,50 2 2 1,50 64 14 60,50 320,545 4 4 502 910 24302

5 13093 KEMAL FINDIK -M 18 9 15,75 15 4 14,00 23 9 20,75 56 22 50,50 292,463 5 5 693 1402 36658

6 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 25 12 22,00 11 6 9,50 18 9 15,75 3 2 2,50 57 29 49,75 289,485 1 6 708 1451 38145

7 0 CERENÖZ BACAK -M 31 9 28,75 12 5 10,75 4 1 3,75 47 15 43,25 268,878 6 7 841 1928 49543

8 13099 ECRİN ÜSTÜN -M 29 8 27,00 11 7 9,25 4 0 4,00 44 15 40,25 260,045 7 8 905 2148 55102

9 13117 EYLÜL KALENDER -M 26 14 22,50 12 7 10,25 8 6 6,50 1 1 0,75 47 28 40,00 259,905 8 9 907 2153 55194

10 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 24 10 21,50 10 5 8,75 10 5 8,75 0 3 -0,75 44 23 38,25 254,690 9 10 943 2271 58586

11 13060 ONUR YILMAZ -MA 26 14 22,50 14 6 12,50 6 5 4,75 0 7 -1,75 46 32 38,00 253,765 2 11 950 2296 59214

12 13108 İREM EYİ -M 28 11 25,25 11 9 8,75 4 2 3,50 43 22 37,50 251,968 10 12 961 2347 60418

13 13092 SENA KIŞLALI -MZ 24 9 21,75 8 8 6,00 9 1 8,75 41 18 36,50 249,403 1 13 978 2419 62140

14 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 26 14 22,50 15 5 13,75 1 4 0,00 42 23 36,25 248,550 11 14 986 2447 62774

15 0 YAĞMUR ALP -M 29 10 26,50 8 4 7,00 3 2 2,50 40 16 36,00 247,275 12 15 996 2481 63720

16 0 EMRULLAH -M 25 14 21,50 14 3 13,25 1 1 0,75 40 18 35,50 246,415 13 16 1003 2504 64346

17 13115 NİL TURBİL -M 24 16 20,00 10 4 9,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 41 24 35,00 245,080 14 17 1017 2549 65292

18 13063 CEM SÖZEN -M 25 14 21,50 11 5 9,75 4 3 3,25 40 22 34,50 243,395 15 18 1027 2591 66500

19 13030 HANİFE SERTKAYA -M 25 9 22,75 8 8 6,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 38 24 32,00 235,663 16 19 1069 2796 72052

20 13034 ALİME DÜZGÜN -M 28 11 25,25 6 8 4,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 36 24 30,00 229,308 17 20 1112 2960 76735

21 13106 ELİF SILA İRDİN -M 25 11 22,25 8 8 6,00 1 1 0,75 34 20 29,00 226,688 18 21 1127 3038 78706

22 13020 BERKAY KORKMAZ -M 21 15 17,25 9 7 7,25 3 2 2,50 1 1 0,75 34 25 27,75 223,593 19 22 1142 3114 81040

23 13121 SEVİLAY ATIŞ -M 23 16 19,00 8 10 5,50 1 4 0,00 2 0 2,00 34 30 26,50 219,640 20 23 1170 3219 83903

24 13049 YASEMİN TUTAL -M 22 12 19,00 7 5 5,75 2 1 1,75 31 18 26,50 219,560 21 24 1171 3221 83957

25 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 18 19 13,25 8 9 5,75 7 4 6,00 33 32 25,00 215,778 22 25 1192 3322 86732

26 13097 DAMLA KARADENİZ -M 19 6 17,50 8 7 6,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 29 18 24,50 213,695 23 26 1205 3375 88196

27 13149 NAZ PAZAR -MA 9 3 8,25 17 7 15,25 26 10 23,50 211,898 3 27 1217 3417 89403

28 13134 TOLGA KAPLAN -M 19 18 14,50 7 8 5,00 1 2 0,50 27 28 20,00 200,515 24 28 1256 3654 97208

29 13064 RECEP ŞEN -M 14 16 10,00 9 5 7,75 2 2 1,50 25 23 19,25 198,835 25 29 1265 3691 98265

30 13140 TUANA ÇELİK -M 18 13 14,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 23 19 18,25 195,198 26 30 1280 3774 100598

31 13158 ERAY EVRAN -M 16 20 11,00 7 7 5,25 23 27 16,25 189,645 27 31 1300 3874 103859

32 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 14 24 8,00 7 8 5,00 3 3 2,25 24 35 15,25 187,015 28 32 1311 3919 105409

33 13023 EMİNE COŞKUN -M 19 17 14,75 5 10 2,50 0 9 -2,25 24 36 15,00 185,383 29 33 1318 3946 106317

34 13143 BEYZA YILDIRIM -M 13 12 10,00 6 6 4,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 21 26 14,50 184,500 30 34 1320 3959 106772

35 13126 SAİME GÖVŞEN -M 13 14 9,50 6 7 4,25 19 21 13,75 182,290 31 35 1325 3999 108012

36 13039 BERK KARA -M 14 18 9,50 1 13 -2,25 6 0 6,00 21 31 13,25 180,780 32 36 1328 4018 108809

37 13164 EDİZ BAŞANAN -M 7 15 3,25 9 4 8,00 16 19 11,25 175,553 33 37 1342 4115 111432

38 13111 SILA YÜKSEL -M 6 9 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 11 15 7,25 163,408 34 38 1379 4271 116849

39 13175 MUHAMMED İBRAHİM KAY-M 6 11 3,25 7 13 3,75 1 6 -0,50 14 30 6,50 161,208 35 39 1385 4302 117739

40 11305 DİLARA YİĞİTYILMAZ -M 4 36 -5,00 2 8 0,00 7 33 -1,25 4 16 0,00 17 93 -6,25
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 40 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 21,2 12,9 17,94 9,0 6,4 7,35 6,1 4,3 4,99 1,1 1,5 0,70 37,2 25,0 30,98 230,150

KATILIMLAR
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ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

229,308 58,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13034
ALİME DÜZGÜN 120 36 24 60 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 20 1112 2960 76735 % 58,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız dAdcdDaaBCDEbDDC CCAbBCEBADCCCbbBCaABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız dbC   e daDDecCEC  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız   AbcbAb                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız   d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

391,460 3,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 90 24 6 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 144 224 5183 % 3,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADBBDECBCaCADCCABADECAdCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBaDADDADcCECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 8 2 18,00 % 60

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEcdDbECBcDDa BedB CDCCCDbCBdDdEAcDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABaDcBCCDD ecdC ec E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

180,780 83,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13039
BERK KARA 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 36 1328 4018 108809 % 83,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADaB   cCDCADCCeB DbaecCda  bc ecbac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 13 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız bd ace cdab ecb d B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız         D     D C     E   CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 8 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

223,593 62,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 22 1142 3114 81040 % 62,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız eAEADac   cCD AbCdcBdDECeBaeDDeEBdaAEBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAaDdBaDAe ADcC e e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız         a      a      E   C         A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız    e            D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

184,500 82,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13143
BEYZA YILDIRIM 120 21 26 73 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 34 1320 3959 106772 % 82,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız eeE Dadc  cbaCADbbdB DE  a   D EB D E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB B ecbced B  C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız e  A  c a   d     e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dB e    b           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 1 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

248,550 48,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13110
BÜŞRA ÖZDEN 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 14 986 2447 62774 % 48,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADBBDaCeCcCdDdbeBdDECeaCCDDCEBbaAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABeBBaDADeADcCECbBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bd    e     c a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

243,395 51,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13063
CEM SÖZEN 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 18 1027 2591 66500 % 51,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDaCdCeEbbaCACCdDBCEBAaCCaDaBbeABED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCeBDDBAD DAce a  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız Ba      E  d            c D C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 4 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

268,878 38,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
CERENÖZ BACAK 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 841 1928 49543 % 38,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcBDBCcCDaAbaCACCdDBCEBADCCCDaBeaABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbCA De cDDDAcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız     AbACE                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

254,690 45,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17014
CEYDA BOZTAŞ 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 943 2271 58586 % 45,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız d EADacDEe CabbDCC  eDECABCCDDCEB e cBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C c  BeecDDA BCECDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B  A  A   b    b EB d  C bC      e E ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız        db e         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 2 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

213,695 67,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13097
DAMLA KARADENİZ 120 29 18 73 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 26 1205 3375 88196 % 67,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EA bBDa  C  bDDb      CbBAaC CDEB   BEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCe beBcD DdcC Cb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız ea d                                E  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız ad                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

0,000 95,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  11305
DİLARA YİĞİTYILMAZ 120 17 93 10 -6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 40 1419 4465 124804 % 95,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 36 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aeeAeccbaebbeeeaebeADedadAebeeebdbcbebae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız aD     aece  eC a  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 24 0 0,00 % 0

Geometri 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız dacacEedEdaCDaedadceaeabEeaCecbcEadebcae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız deacaDaaeeeEeAbaAded

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 13 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 3 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

260,045 42,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13099
ECRİN ÜSTÜN 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 905 2148 55102 % 42,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDB cC  ADDCACbcDBCEBADCCaDEBbDABEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDBdbDDbcC a bd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A A A                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

175,553 85,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13164
EDİZ BAŞANAN 120 16 19 85 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 37 1342 4115 111432 % 85,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 15 18 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız Ec e  a cbb  Da   de c    cdCCDE   eeEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCeBeaBADD     C  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 6 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

320,545 18,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13026
EFE GÜNAY 120 64 14 42 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 502 910 24302 % 18,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADcBDECBCaCebCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABbBBe eDDADcCECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA AaEAEcCECB    E   B C  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dd D         E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

226,688 60,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13106
ELİF SILA İRDİN 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 21 1127 3038 78706 % 60,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADdB aC CDdbDCCdeADECABCCD CaBbeAEB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAde a  bDDADcCEaad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız                    d      C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

185,383 81,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13023
EMİNE COŞKUN 120 24 36 60 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 33 1318 3946 106317 % 81,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADaBb  cCD bDdCcedeEbABCCbDCacCDbEe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C ae  e dcDeDcC Cadb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 8 22 -2,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 9 31 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız d    ccba d   c       c       d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 7 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

246,415 49,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
EMRULLAH 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 16 1003 2504 64346 % 49,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız aeEADac ECcCaCdeCCedADECABCCDDeEBeDAcBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBDBBD ADD DBCEC ce     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  A                  d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

189,645 79,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13158
ERAY EVRAN 120 23 27 70 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 31 1300 3874 103859 % 79,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız adEeDaab  cCaaAcbCdedDECA  eDDabBeDAEBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C dc ae daDADc EC B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 7 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

340,083 13,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13011
EREN AKGÜMÜŞ 120 72 21 27 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 394 684 17554 % 13,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcBDdC CDEADaCeCCdDBb BADCCCDEBCDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCABDDBAaeDdcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACE DbDeca C   BDC C CC CcE  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  A   a D CD  ACaA B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

259,905 42,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13117
EYLÜL KALENDER 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 907 2153 55194 % 42,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ccdADdBedCBbDCccCCABAbECAdCdDDCEBCDAEBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBaeeADDdDcCECbd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BbbdaEA D adB             CCD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız                  c E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

342,300 12,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13142
GÖKSU CEYLAN 120 75 30 15 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 380 661 16875 % 12,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDBCBbDEbDDCACbADBCEdADCCCDbBCDABEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAaDeBADDDdcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbAabCeC BeEDCdBa DC C CC   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EeeBCDaDeCDdBcCecaBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

235,663 55,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13030
HANİFE SERTKAYA 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 19 1069 2796 72052 % 55,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEAD d   cCabA CCA cDECABCCDDeaBbDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C Bec e daDADcCEC db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  A Ae  dc b   D       c   C D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız    e   a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

251,968 46,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13108
İREM EYİ 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 961 2347 60418 % 46,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADaBDE cCaCbDCCABADaeABeCDbCEBbDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDcBaecDeADcCEaDcc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız d  AdE                    C         A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

187,015 81,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13139
KADER ÇAĞLIYAN 120 24 35 61 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 32 1311 3919 105409 % 81,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 24 2 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EeacBDcecCb cbDbeCadDaCEBAcdaeDba aAedaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız db    aabDDbAcCEC De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız Be  AbA c                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 9 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

292,463 28,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13093
KEMAL FINDIK 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 693 1402 36658 % 28,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADBBD    a AbCbeBeDECe CCDDaEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDADDcDcCECce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA AbEAdDCE BcDbCbB dB C CCC  bB DEEAcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 2 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

161,208 90,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13175
MUHAMMED İBRAHİM KAY 120 14 30 76 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 39 1385 4302 117739 % 90,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aAcA   daC bADDdbea               ec    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BaCddeeecDeDAcCEeecc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız aeA     bbeb                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

245,080 50,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13115
NİL TURBİL 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 17 1017 2549 65292 % 50,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAccaDdecCDabDDCbbCdDBCaBeDCeCcEBCDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC  eeBADDDdcC C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AEe ACE Db                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız           b  d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

198,835 75,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13064
RECEP ŞEN 120 25 23 72 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 29 1265 3691 98265 % 75,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEAca b  cCa debC adDEC aC DDa Bb AEB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C e   eDAD dDcCEC dA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız           b        e  E     D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 6 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

182,290 83,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13126
SAİME GÖVŞEN 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 35 1325 3999 108012 % 83,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız dAdc Dd cb  eee   CbDeCEdADa  DEB aA E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız c eA  e AcDDcc EC  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 3 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

219,640 64,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13121
SEVİLAY ATIŞ 120 34 30 56 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 23 1170 3219 83903 % 64,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdddDeaBbecAeDCddCdDaCEBADCbCDEB DABEac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız caCAeeeBceDDecCEC  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız ce d   C   b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  A   D              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 5 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

163,408 89,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13111
SILA YÜKSEL 120 11 15 94 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 38 1379 4271 116849 % 89,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız c EA d   bd         d EC a dD     e Ed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız   d B DbbbD  d EC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  b                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 4 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

200,515 74,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13134
TOLGA KAPLAN 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 28 1256 3654 97208 % 74,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdaDe de  cDcCdeCAedCEBAeCdaDEBeDABbee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız ebCAccaBAD     EaeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız a      a           B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

195,198 77,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13140
TUANA ÇELİK 120 23 19 78 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 30 1280 3774 100598 % 77,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EeBcBDa cb E DDdcC  DaCEa DeaeDbBCD BE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B C     dc D c ECe e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız     c                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

247,275 48,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
YAĞMUR ALP 120 40 16 64 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 15 996 2481 63720 % 48,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADBB ECcCDdADabABADECABeCDcCEBCaAEBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB     AaDcDcC C d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bb AC     b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

219,560 64,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13049
YASEMİN TUTAL 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 24 1171 3221 83957 % 64,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEAbaBDECceaC bCCeB eECABe DD EBbDAEB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C B   eDAe   cdECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız                      Bb   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

215,778 66,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13089
ZEHRANUR BOZKURT 120 33 32 55 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 25 1192 3322 86732 % 66,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddaDaeBC  bbD eCbbbeCEdADaCCbEBbaAdcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız dcCABDa bDeDbcCEa  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A AdACa            ecC    C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 7 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

289,485 29,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13024
MUSTAFA YAMAN 120 57 29 34 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 708 1451 38145 % 29,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız aeaAbcc  CaCc cDCCABcDECAcCCDDCEBeDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDdeDdbcC C d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BbCAC AbDbE BcDbC  ddBbCDCCCD     d A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız d  cD   D   A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

211,898 68,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13149
NAZ PAZAR 120 26 10 84 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 27 1217 3417 89403 % 68,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAB BD CcC  bDaC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdAEAEA E D DBcED  BaB ba DCC b    c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

253,765 45,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13060
ONUR YILMAZ 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 950 2296 59214 % 45,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABeBbcCBCDEADaCebbdbBeEBADCeaDEBbDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCABDaBADDDdcCECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız    E  A E  a B  b    eD c  aC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız        ee e  d b  ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

249,403 47,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK

-MZ  -  13092
SENA KIŞLALI 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 978 2419 62140 % 47,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 40 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAeecDBCBC E D C bdeeBCEBADeCCDEBCaAB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbCeBaaB D DAce a Dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B  EAbACECD D                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 1 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

4

%10,00

8

%20,00

4

%10,00

18

%45,00

4

%10,00

2

%5,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%75,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri A

3

%7,50

1

%2,50

11

%27,50

10

%25,00

12

%30,00

3

%7,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%85,00)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam E

3

%7,50
  

3

%7,50

34

%85,00
  

Doğru (%85,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

34

%85,00
 

1

%2,50
 

4

%10,00

1

%2,50
 

Doğru (%85,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%2,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D  

3

%7,50

2

%5,00

32

%80,00
 

3

%7,50
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

16

%40,00

8

%20,00

5

%12,50

6

%15,00

2

%5,00

3

%7,50
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%72,50)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İki Cümleyi Birleştirme B

4

%10,00

21

%52,50

5

%12,50

4

%10,00

1

%2,50

5

%12,50
 

Doğru (%52,50)

Yanlış (%35,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı D  

6

%15,00

1

%2,50

13

%32,50

3

%7,50

17

%42,50
 

Doğru (%32,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%42,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Fiilimsiler - Karma E

4

%10,00

2

%5,00

1

%2,50

1

%2,50

14

%35,00

18

%45,00
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Ses Bilgisi - Karma C

2

%5,00

2

%5,00

16

%40,00

1

%2,50

4

%10,00

15

%37,50
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

3

%7,50

9

%22,50

19

%47,50

3

%7,50

1

%2,50

5

%12,50
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%65,00)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Yazım Kuralları - Karma C  

7

%17,50

28

%70,00
 

3

%7,50

2

%5,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma D

17

%42,50
 

3

%7,50

16

%40,00

2

%5,00

2

%5,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%55,00)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Virgül C

2

%5,00

4

%10,00

21

%52,50

4

%10,00
 

9

%22,50
 

Doğru (%52,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Düşünceyi Geliştirme Yolları A

14

%35,00

11

%27,50

4

%10,00

3

%7,50

3

%7,50

5

%12,50
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%52,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D  

8

%20,00

2

%5,00

23

%57,50

5

%12,50

2

%5,00
 

Doğru (%57,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Paragrafı İkiye Ayırma C

1

%2,50

7

%17,50

22

%55,00

3

%7,50

2

%5,00

5

%12,50
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%32,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafa Cümle Yerleştirme C

2

%5,00

8

%20,00

22

%55,00

3

%7,50

1

%2,50

4

%10,00
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

11

%27,50

2

%5,00

3

%7,50

5

%12,50

10

%25,00

9

%22,50
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

4

%10,00

21

%52,50

1

%2,50

2

%5,00

6

%15,00

6

%15,00
 

Doğru (%52,50)

Yanlış (%32,50)

Boş (%15,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

11

%27,50

2

%5,00

3

%7,50

13

%32,50

4

%10,00

7

%17,50
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%55,00)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D  

4

%10,00
 

27

%67,50

4

%10,00

5

%12,50
 

Doğru (%67,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

3

%7,50

2

%5,00
  

31

%77,50

4

%10,00
 

Doğru (%77,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%10,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme C

1

%2,50

2

%5,00

30

%75,00

1

%2,50

2

%5,00

4

%10,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

28

%70,00
   

5

%12,50

7

%17,50
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

5

%12,50

22

%55,00

2

%5,00

6

%15,00
 

5

%12,50
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%32,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

3

%7,50

1

%2,50

24

%60,00

2

%5,00

5

%12,50

5

%12,50
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%27,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%5,00

1

%2,50

21

%52,50

4

%10,00

5

%12,50

7

%17,50
 

Doğru (%52,50)

Yanlış (%30,00)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

3

%7,50

1

%2,50

2

%5,00

29

%72,50

2

%5,00

3

%7,50
 

Doğru (%72,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%7,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

3

%7,50

2

%5,00

29

%72,50

1

%2,50

5

%12,50
 

Doğru (%72,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

7

%17,50
 

20

%50,00
 

6

%15,00

7

%17,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%32,50)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

5

%12,50

7

%17,50
  

24

%60,00

4

%10,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%2,50

32

%80,00

2

%5,00

1

%2,50
 

4

%10,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

11

%27,50

11

%27,50

1

%2,50

5

%12,50

12

%30,00
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%42,50)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Söz Öbeklerinde Anlam D

9

%22,50
 

1

%2,50

19

%47,50

6

%15,00

5

%12,50
 

Doğru (%47,50)

Yanlış (%40,00)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

28

%70,00

2

%5,00

2

%5,00
 

1

%2,50

7

%17,50
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

3

%7,50

3

%7,50

1

%2,50

29

%72,50

4

%10,00
 

Doğru (%72,50)

Yanlış (%17,50)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%2,50

28

%70,00
 

2

%5,00

4

%10,00

5

%12,50
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

16

%40,00

1

%2,50

3

%7,50

2

%5,00

4

%10,00

14

%35,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

6

%15,00
 

1

%2,50

17

%42,50

6

%15,00

10

%25,00
 

Doğru (%42,50)

Yanlış (%32,50)

Boş (%25,00)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete C  

1

%2,56

34

%87,18
 

1

%2,56

3

%7,69
 

Doğru (%87,18)

Yanlış (%5,13)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Abbasi Devleti ve Türkler A

20

%51,28
  

3

%7,69

4

%10,26

12

%30,77
 

Doğru (%51,28)

Yanlış (%17,95)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler B

3

%7,69

24

%61,54

3

%7,69

6

%15,38

2

%5,13

1

%2,56
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%35,90)

Boş (%2,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık D

3

%7,69

6

%15,38

3

%7,69

14

%35,90

5

%12,82

8

%20,51
 

Doğru (%35,90)

Yanlış (%43,59)

Boş (%20,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Millî Mücadele'de Cepheler B

1

%2,56

16

%41,03

4

%10,26

2

%5,13

1

%2,56

15

%38,46
 

Doğru (%41,03)

Yanlış (%20,51)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Haritalarda Temel Kavramlar B

5

%12,82

20

%51,28
  

2

%5,13

12

%30,77
 

Doğru (%51,28)

Yanlış (%17,95)

Boş (%30,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Göçler ve Göçlerin Nedenleri D

10

%25,64
  

7

%17,95

17

%43,59

5

%12,82
 

Doğru (%17,95)

Yanlış (%69,23)

Boş (%12,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Yeryüzündeki İklim Tipleri D

1

%2,56

2

%5,13

3

%7,69

14

%35,90

7

%17,95

12

%30,77
 

Doğru (%35,90)

Yanlış (%33,33)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Bölge ve Bölge Türleri A

17

%43,59

5

%12,82

6

%15,38

8

%20,51

2

%5,13

1

%2,56
 

Doğru (%43,59)

Yanlış (%53,85)

Boş (%2,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları D

6

%15,38

2

%5,13

5

%12,82

22

%56,41

4

%10,26
  

Doğru (%56,41)

Yanlış (%43,59)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D  

1

%2,56
 

23

%58,97

7

%17,95

8

%20,51
 

Doğru (%58,97)

Yanlış (%20,51)

Boş (%20,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi A

14

%35,90

2

%5,13

3

%7,69

9

%23,08

3

%7,69

8

%20,51
 

Doğru (%35,90)

Yanlış (%43,59)

Boş (%20,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D  

2

%5,13
 

29

%74,36

1

%2,56

7

%17,95
 

Doğru (%74,36)

Yanlış (%7,69)

Boş (%17,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Ahlak Felsefesi B  

3

%7,69

32

%82,05

1

%2,56

1

%2,56

2

%5,13
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%87,18)

Boş (%5,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Sanat Felsefesi C  

1

%2,56

28

%71,79

1

%2,56

2

%5,13

7

%17,95
 

Doğru (%71,79)

Yanlış (%10,26)

Boş (%17,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Din ve İslam E     

26

%66,67

13

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Bilgi ve İnanç C

8

%20,51
 

28

%71,79

1

%2,56

2

%5,13
  

Doğru (%71,79)

Yanlış (%28,21)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 İnançla İlgili Meseleler D

2

%5,13

3

%7,69

2

%5,13

12

%30,77
 

20

%51,28
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%17,95)

Boş (%51,28)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Hz. Muhammed ve Gençlik B  

5

%12,82

8

%20,51

17

%43,59

5

%12,82

4

%10,26
 

Doğru (%12,82)

Yanlış (%76,92)

Boş (%10,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam ve İbadet A

2

%5,13

3

%7,69

1

%2,56
 

5

%12,82

28

%71,79
 

Doğru (%5,13)

Yanlış (%23,08)

Boş (%71,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları B      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama E      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Varlık Felsefesi E      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Bilgi Felsefesi B      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Rasyonel Sayılar B

2

%5,41

17

%45,95

1

%2,70

3

%8,11

2

%5,41

12

%32,43
 

Doğru (%45,95)

Yanlış (%21,62)

Boş (%32,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Ondalık Sayılar A

13

%35,14

4

%10,81

1

%2,70

1

%2,70
 

18

%48,65
 

Doğru (%35,14)

Yanlış (%16,22)

Boş (%48,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Köklü ifadeler C

3

%8,11

1

%2,70

4

%10,81

1

%2,70

3

%8,11

25

%67,57
 

Doğru (%10,81)

Yanlış (%21,62)

Boş (%67,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 Ardışık Sayılar A

20

%54,05
  

1

%2,70

1

%2,70

15

%40,54
 

Doğru (%54,05)

Yanlış (%5,41)

Boş (%40,54)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 MUTLAK DEĞER C

4

%10,81

2

%5,41

9

%24,32

2

%5,41

1

%2,70

19

%51,35
 

Doğru (%24,32)

Yanlış (%24,32)

Boş (%51,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 EBOB-EKOK E

1

%2,70

1

%2,70

1

%2,70

2

%5,41

11

%29,73

21

%56,76
 

Doğru (%29,73)

Yanlış (%13,51)

Boş (%56,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Mutlak Değerli Denklemler A

13

%35,14
 

6

%16,22
 

2

%5,41

16

%43,24
 

Doğru (%35,14)

Yanlış (%21,62)

Boş (%43,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER E  

7

%18,92
 

5

%13,51

3

%8,11

22

%59,46
 

Doğru (%8,11)

Yanlış (%32,43)

Boş (%59,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler D

4

%10,81
 

2

%5,41

9

%24,32

2

%5,41

20

%54,05
 

Doğru (%24,32)

Yanlış (%21,62)

Boş (%54,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Üslü ifadeler C

1

%2,70

6

%16,22

4

%10,81

1

%2,70
 

25

%67,57
 

Doğru (%10,81)

Yanlış (%21,62)

Boş (%67,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Tek ve Çift Sayılar E

2

%5,41

6

%16,22

1

%2,70

1

%2,70

12

%32,43

15

%40,54
 

Doğru (%32,43)

Yanlış (%27,03)

Boş (%40,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER C  

1

%2,70

4

%10,81

2

%5,41
 

30

%81,08
 

Doğru (%10,81)

Yanlış (%8,11)

Boş (%81,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Sayı Problemleri B

1

%2,70

8

%21,62

1

%2,70

1

%2,70

1

%2,70

25

%67,57
 

Doğru (%21,62)

Yanlış (%10,81)

Boş (%67,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A   

5

%13,51
 

2

%5,41

30

%81,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,92)

Boş (%81,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Periyodik Durumlar D

1

%2,70
 

1

%2,70

9

%24,32
 

26

%70,27
 

Doğru (%24,32)

Yanlış (%5,41)

Boş (%70,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Hareket Problemleri D

2

%5,41

4

%10,81
 

3

%8,11
 

28

%75,68
 

Doğru (%8,11)

Yanlış (%16,22)

Boş (%75,68)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Sayı Problemleri C

1

%2,70
 

5

%13,51

1

%2,70
 

30

%81,08
 

Doğru (%13,51)

Yanlış (%5,41)

Boş (%81,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Grafik Problemleri E

1

%2,70

1

%2,70
 

1

%2,70

4

%10,81

30

%81,08
 

Doğru (%10,81)

Yanlış (%8,11)

Boş (%81,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Rutin Olmayan Problemler B  

6

%16,22
  

2

%5,41

29

%78,38
 

Doğru (%16,22)

Yanlış (%5,41)

Boş (%78,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

3

%8,11
  

2

%5,41

2

%5,41

30

%81,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,92)

Boş (%81,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E   

1

%2,70

6

%16,22
 

30

%81,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,92)

Boş (%81,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Rutin Olmayan Problemler B  

7

%18,92
  

3

%8,11

27

%72,97
 

Doğru (%18,92)

Yanlış (%8,11)

Boş (%72,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Sayı Problemleri E

1

%2,70

2

%5,41

4

%10,81
 

4

%10,81

26

%70,27
 

Doğru (%10,81)

Yanlış (%18,92)

Boş (%70,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Sayı Problemleri C  

2

%5,41

8

%21,62
  

27

%72,97
 

Doğru (%21,62)

Yanlış (%5,41)

Boş (%72,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 MANTIK D

1

%2,70
 

1

%2,70

5

%13,51
 

30

%81,08
 

Doğru (%13,51)

Yanlış (%5,41)

Boş (%81,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

1

%2,70

1

%2,70

7

%18,92
  

28

%75,68
 

Doğru (%18,92)

Yanlış (%5,41)

Boş (%75,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Küme Problemleri C   

18

%48,65
 

1

%2,70

18

%48,65
 

Doğru (%48,65)

Yanlış (%2,70)

Boş (%48,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Oran ve Orantı C   

7

%18,92
 

1

%2,70

29

%78,38
 

Doğru (%18,92)

Yanlış (%2,70)

Boş (%78,38)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Üstel, logaritmik denklemlerin ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D

1

%2,70
  

7

%18,92
 

29

%78,38
 

Doğru (%18,92)

Yanlış (%2,70)

Boş (%78,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Sayma Yöntemleri A  

1

%2,70

1

%2,70
  

35

%94,59
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,41)

Boş (%94,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar C  

3

%8,11

2

%5,41

1

%2,70
 

31

%83,78
 

Doğru (%5,41)

Yanlış (%10,81)

Boş (%83,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Prizmalar B

1

%2,70

2

%5,41
   

34

%91,89
 

Doğru (%5,41)

Yanlış (%2,70)

Boş (%91,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 Kare C    

2

%5,41
 

35

%94,59
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,41)

Boş (%94,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dikdörtgen D   

2

%5,41

2

%5,41

1

%2,70

32

%86,49
 

Doğru (%5,41)

Yanlış (%8,11)

Boş (%86,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Kare E    

3

%8,11

3

%8,11

31

%83,78
 

Doğru (%8,11)

Yanlış (%8,11)

Boş (%83,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ E  

1

%2,70
  

4

%10,81

32

%86,49
 

Doğru (%10,81)

Yanlış (%2,70)

Boş (%86,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Kare A

6

%16,22
 

1

%2,70
 

1

%2,70

29

%78,38
 

Doğru (%16,22)

Yanlış (%5,41)

Boş (%78,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Yamuk E

1

%2,70
 

2

%5,41
 

1

%2,70

33

%89,19
 

Doğru (%2,70)

Yanlış (%8,11)

Boş (%89,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D    

4

%10,81

1

%2,70

32

%86,49
 

Doğru (%10,81)

Yanlış (%2,70)

Boş (%86,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar E  

1

%2,70

1

%2,70
 

1

%2,70

34

%91,89
 

Doğru (%2,70)

Yanlış (%5,41)

Boş (%91,89)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması A

3

%18,75
  

4

%25,00

2

%12,50

7

%43,75
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%37,50)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 İvme B

1

%6,25

2

%12,50
 

2

%12,50

1

%6,25

10

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri E

2

%12,50
  

1

%6,25

1

%6,25

12

%75,00
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%18,75)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Isı, Sıcaklık ve İç Enerji D

1

%6,25
 

1

%6,25

5

%31,25

3

%18,75

6

%37,50
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%31,25)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Kaldırma Kuvveti D

2

%12,50
 

1

%6,25

1

%6,25
 

12

%75,00
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%18,75)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Renkler B  

2

%12,50

1

%6,25
  

13

%81,25
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Düzlem Aynalar C

1

%6,25
 

2

%12,50
  

13

%81,25
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili C

1

%6,25
 

3

%18,75

1

%6,25

1

%6,25

10

%62,50
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%18,75)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM D  

3

%18,75
 

4

%25,00

2

%12,50

7

%43,75
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%31,25)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Sıvılar D

1

%6,25
  

3

%18,75

1

%6,25

11

%68,75
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%12,50)

Boş (%68,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ C     

4

%25,00

12

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Mol Kavramı B  

1

%6,25
  

2

%12,50

13

%81,25
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%12,50)

Boş (%81,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

40 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri A

3

%18,75
 

2

%12,50

2

%12,50
 

9

%56,25
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E    

2

%12,50

2

%12,50

12

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Bilimsel Yöntem C  

1

%6,25

3

%18,75
  

12

%75,00
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Hücre Zarından Madde Geçişleri A

2

%12,50
 

1

%6,25
  

13

%81,25
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 CANLILAR DÜNYASI D

2

%12,50

1

%6,25
 

1

%6,25

2

%12,50

10

%62,50
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%31,25)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Mitoz B

1

%6,25

2

%12,50

2

%12,50
 

1

%6,25

10

%62,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Madde Döngüleri A

1

%6,25

1

%6,25
 

1

%6,25
 

13

%81,25
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%12,50)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Soyağaçları (Otozomal) E

1

%6,25
  

1

%6,25

2

%12,50

12

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)
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