
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 84 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 23,4011,13 20,62 3,10 0,81 2,89 2,38 1,49 2,01 2,38 1,80 1,93 2,49 1,35 2,15 0,00 0,00 0,00 12,42 4,92 11,19 2,14 0,71 1,96 2,43 2,67 1,76 2,77 1,77 2,33 1,86 1,94 1,37 55,3728,59 48,21 285,170

KATILIMLAR

1 13118 SILA CÖMERT -MA 33 6 31,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 2 4 1,00 94 19 89,25 407,940 2901

2 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 33 7 31,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 6 20,50 4 4 3,00 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 93 21 87,75 403,653 3415

3 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 25 2 24,50 7 2 6,50 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 93 23 87,25 402,470 3555

4 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 31 4 30,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 19 3 18,25 7 0 7,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 0 5,00 86 13 82,75 388,665 5656

5 13071 SERAY AŞIK -M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 21 5 19,75 9 0 9,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 89 25 82,75 388,618 5660

6 13050 TALHA YILDIRIM -M 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 23 7 21,25 7 3 6,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 88 32 80,00 380,413 7268

7 13017 CEYDA KOTLUCA -M 25 10 22,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 22 8 20,00 8 1 7,75 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 85 27 78,25 376,040 8178

8 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 34 6 32,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 23 7 21,25 3 5 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 85 28 78,00 373,775 8616

9 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-MA 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 23 4 22,00 5 2 4,50 4 2 3,50 5 0 5,00 83 21 77,75 373,750 8618

10 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 36 2 35,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 17 5 15,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 1 1,75 80 12 77,00 370,245 9467

11 13010 YİĞİT YÜREK -M 36 3 35,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 19 5 17,75 2 1 1,75 2 2 1,50 6 1 5,75 5 1 4,75 81 21 75,75 366,663 10277

12 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 31 8 29,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 24 5 22,75 4 2 3,50 3 2 2,50 4 3 3,25 4 2 3,50 82 28 75,00 365,100 10640

13 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 30 10 27,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 7 19,25 6 3 5,25 4 3 3,25 3 2 2,50 2 3 1,25 82 30 74,50 363,695 10973

14 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN-MA 29 11 26,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 24 3 23,25 10 0 10,00 3 1 2,75 2 2 1,50 79 23 73,25 359,973 11938

15 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 24 7 22,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 19 8 17,00 8 1 7,75 5 1 4,75 5 1 4,75 3 2 2,50 78 25 71,75 356,273 12934

16 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 30 10 27,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 16 6 14,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 4 2 3,50 74 23 68,25 345,020 16059

17 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 27 10 24,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 19 8 17,00 7 1 6,75 3 2 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 75 29 67,75 343,770 16430

18 13091 BUKET BATBAY -M 29 9 26,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 73 21 67,75 343,448 16527

19 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 30 9 27,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 14 4 13,00 5 0 5,00 7 0 7,00 2 2 1,50 72 18 67,50 342,783 16724

20 13002 SUDE KA VUT -M 29 8 27,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 17 3 16,25 2 0 2,00 4 1 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 72 19 67,25 341,975 16979

21 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -MA 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 17 4 16,00 4 2 3,50 4 3 3,25 5 1 4,75 3 2 2,50 73 25 66,75 340,560 17400

22 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 6 12,50 2 0 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 71 24 65,00 334,620 19322

23 77777 KAĞAN AKYILMAZ -M 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 4 12,00 2 1 1,75 3 4 2,00 4 3 3,25 4 1 3,75 68 28 61,00 323,265 23280

24 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 30 7 28,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 16 7 14,25 1 1 0,75 3 1 2,75 6 1 5,75 0 5 -1,25 67 30 59,50 318,308 25148

25 13083 ECRİN ÖZTÜRK -M 34 5 32,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 64 18 59,50 317,633 25402

26 13168 SUDE ŞEŞEN -M 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 14 5 12,75 1 0 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 2 4 1,00 66 29 58,75 316,725 25750

27 13102 BERİVAN AÇAR -M 32 8 30,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 16 5 14,75 3 2 2,50 5 2 4,50 3 3 2,25 66 29 58,75 315,895 26060

28 13066 HASAN ARDA UZUN -M 30 9 27,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 13 4 12,00 2 4 1,00 2 2 1,50 6 0 6,00 63 24 57,00 310,873 28145

29 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 29 9 26,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 16 5 14,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 4 0,00 64 29 56,75 310,098 28463
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 84 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 23,4011,13 20,62 3,10 0,81 2,89 2,38 1,49 2,01 2,38 1,80 1,93 2,49 1,35 2,15 0,00 0,00 0,00 12,42 4,92 11,19 2,14 0,71 1,96 2,43 2,67 1,76 2,77 1,77 2,33 1,86 1,94 1,37 55,3728,59 48,21 285,170

KATILIMLAR

30 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 26 10 23,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 9 1 8,75 5 2 4,50 5 1 4,75 4 3 3,25 3 1 2,75 62 24 56,00 308,495 29164

31 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 13 9 10,75 3 2 2,50 2 5 0,75 7 0 7,00 1 5 -0,25 65 41 54,75 304,720 30865

32 13109 SEDEF İLTER -M 25 10 22,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 16 7 14,25 6 2 5,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 62 30 54,50 303,765 31285

33 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 26 12 23,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 12 10 9,50 5 2 4,50 2 4 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 63 36 54,00 302,340 31902

34 13053 GÖKALP AYDIN -M 25 12 22,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 12 1 11,75 1 0 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 2 4 1,00 60 26 53,50 300,940 32579

35 13105 AYŞE EGEM BALCI -M 24 11 21,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 59 27 52,25 297,253 34358

36 0 BEYZANUR AYDIN -M 26 13 22,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 13 6 11,50 1 4 0,00 4 2 3,50 5 1 4,75 60 32 52,00 296,413 34786

37 13090 AHMET SAİT -M 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 14 5 12,75 1 0 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 58 27 51,25 294,043 35957

38 13038 GÜLSÜM KESKE -M 20 13 16,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 18 3 17,25 2 0 2,00 2 4 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 58 29 50,75 293,358 36271

39 13137 İSMAİL BULUT -M 24 16 20,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 19 7 17,25 3 1 2,75 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 62 45 50,75 292,975 36436

40 13116 UĞURCAN NAZLI -M 25 12 22,00 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 12 4 11,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 56 33 47,75 283,485 41323

41 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 26 9 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 11 0 11,00 1 2 0,50 3 3 2,25 1 2 0,50 1 0 1,00 53 22 47,50 282,513 41843

42 13162 MERT ÇOBAN -M 20 13 16,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 2 2 1,50 4 2 3,50 4 1 3,75 53 24 47,00 282,053 42050

43 13031 ARDA TERZİ -M 25 15 21,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 17 6 15,50 1 2 0,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 58 44 47,00 281,258 42472

44 13016 HALİL EROL -M 15 12 12,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 18 1 17,75 4 0 4,00 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 53 29 45,75 278,745 43825

45 0 İREM KIZIL -M 26 13 22,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 2 7,50 4 4 3,00 2 0 2,00 52 24 46,00 278,043 44221

46 13009 EMİN PALA -M 21 13 17,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 16 7 14,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 54 34 45,50 277,283 44611

47 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 26 12 23,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 6 4 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 1 2 0,50 52 26 45,50 276,540 45021

48 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 27 8 25,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 7 4 6,00 3 2 2,50 3 3 2,25 3 2 2,50 52 27 45,25 275,695 45513

49 13180 ARDAZANYAR GÜLTEKİN-M 19 11 16,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 13 6 11,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 3 3 2,25 52 35 43,25 270,703 48511

50 13046 NADİR TÜRETKEN -M 14 18 9,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 18 2 17,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 50 30 42,50 269,235 49334

51 15009 AYŞE YILMAZ -M 26 11 23,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 10 3 9,25 1 3 0,25 3 1 2,75 48 24 42,00 265,938 51325

52 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 31 6 29,50 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 3 4,25 46 16 42,00 265,005 51892

53 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 20 19 15,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 13 4 12,00 1 0 1,00 2 4 1,00 5 2 4,50 0 5 -1,25 51 40 41,00 264,008 52508

54 13122 DEMİRHAN KAYA -M 24 8 22,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 10 9 7,75 4 2 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 50 35 41,25 263,875 52585

55 13131 İNANÇ SEMİZ -M 24 11 21,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 11 7 9,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 46 26 39,50 258,508 56047

56 0 UFUK İHSAN   M 19 4 18,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 4 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 15 39,25 258,275 56197

57 13098 AYBERK KAYA -M 16 14 12,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 9 4 8,00 3 1 2,75 1 4 0,00 6 0 6,00 1 4 0,00 46 30 38,50 256,885 57072

58 13025 ZAFER TAN -M 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 8 10 5,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 50 45 38,75 256,450 57368
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 84 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 23,4011,13 20,62 3,10 0,81 2,89 2,38 1,49 2,01 2,38 1,80 1,93 2,49 1,35 2,15 0,00 0,00 0,00 12,42 4,92 11,19 2,14 0,71 1,96 2,43 2,67 1,76 2,77 1,77 2,33 1,86 1,94 1,37 55,3728,59 48,21 285,170

KATILIMLAR

59 13152 EFE UÇAR -M 22 17 17,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 8 4 7,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 46 33 37,75 253,848 59158

60 13132 METE SEVER -M 20 17 15,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 9 7 7,25 2 2 1,50 1 2 0,50 45 34 36,50 250,263 61564

61 13045 BURCU EREN -M 24 12 21,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 4 4,00 2 4 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 44 32 36,00 248,080 63135

62 13149 EMRE ASLAN -MA 9 2 8,50 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 16 3 15,25 1 2 0,50 37 8 35,00 246,615 64218

63 13072 ALEYNA AYGÜN -M 25 8 23,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 3 3,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 41 22 35,50 246,280 64446

64 13040 İREM ŞAKAR -M 21 11 18,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 11 2 10,50 2 5 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 43 31 35,25 246,173 64521

65 13057 İSMAİL ERGÜL -M 18 11 15,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 38 22 32,50 238,218 70228

66 13075 SILA ÇAKIR -M 26 14 22,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 5 0,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 42 39 32,25 236,490 71461

67 13125 BUSE YAŞAR -M 21 9 18,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 6 3 5,25 3 1 2,75 1 3 0,25 38 24 32,00 236,323 71575

68 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 24 14 20,50 3 0 3,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 5 1 4,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 39 34 30,50 231,485 75101

69 13082 ARDA ÜNLÜ -M 13 14 9,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 14 12 11,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 38 41 27,75 224,510 80348

70 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 19 18 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 7 7 5,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 39 45 27,75 223,960 80773

71 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 13 15 9,25 3 2 2,50 3 3 2,25 2 3 1,25 35 32 27,00 223,260 81318

72 17004 BAGER IŞIK -MA 17 9 14,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 5 2 4,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 34 26 27,50 223,143 81393

73 13018 CEREN YÜCEL -M 16 13 12,75 1 1 0,75 3 0 3,00 7 2 6,50 2 0 2,00 29 16 25,00 215,843 86670

74 13150 RABİA TURAN -MA 20 17 15,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 26 24 20,00 200,333 97337

75 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 16 14 12,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 7 1,25 25 25 18,75 197,000 99468

76 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 15 18 10,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 7 7 5,25 2 0 2,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 27 40 17,00 191,885 102546

77 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 6 4 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 8 10 5,50 1 0 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 25 35 16,25 190,465 103374

78 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 13 10 10,50 2 1 1,75 2 2 1,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 23 29 15,75 188,340 104594

79 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 10 17 5,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 6 10 3,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 24 41 13,75 182,848 107687

80 13021 HATİCE ÇALGIN -M 11 17 6,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 20 36 11,00 174,273 112088

81 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 10 28 3,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 25 58 10,50 173,340 112531

82 13181 MUSTAFA TURAN -MZ 13 22 7,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 17 26 10,50 172,725 112838

83 13058 YUSUF YALÇIN -M 11 17 6,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 16 33 7,75 164,528 116373

84 3094 HATİCE NAZ GÜNGOR -MZ 6 21 0,75 4 0 4,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 15 45 3,75 153,178 120705
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8112,29 17,74 2,72 1,03 2,46 2,06 1,61 1,65 2,27 1,59 1,87 2,27 1,34 1,93 0,01 0,01 0,01 8,36 3,99 7,36 1,27 0,43 1,17 1,36 1,76 0,92 1,84 1,11 1,57 1,28 1,30 0,95 44,2526,46 37,63 247,710

Okul Ortalaması 23,4011,13 20,62 3,10 0,81 2,89 2,38 1,49 2,01 2,38 1,80 1,93 2,49 1,35 2,15 0,00 0,00 0,00 12,42 4,92 11,19 2,14 0,71 1,96 2,43 2,67 1,76 2,77 1,77 2,33 1,86 1,94 1,37 55,3728,59 48,21 285,170
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 84 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 23,4 11,1 20,62 10,4 5,4 8,99 14,6 5,6 13,15 7,1 6,4 5,46 55,4 28,6 48,22 285,170

KATILIMLAR

1 13118 SILA CÖMERT -MA 33 6 31,50 16 4 15,00 31 3 30,25 14 6 12,50 94 19 89,25 407,940 1 1 84 124 2901

2 17012 M EREN ERGÜVEN -MA 33 7 31,25 16 3 15,25 26 10 23,50 18 1 17,75 93 21 87,75 403,653 2 2 97 146 3415

3 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 30 10 27,50 16 4 15,00 32 4 31,00 15 5 13,75 93 23 87,25 402,470 1 3 99 148 3555

4 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 31 4 30,00 12 4 11,00 26 3 25,25 17 2 16,50 86 13 82,75 388,665 3 4 159 243 5656

5 13071 SERAY AŞIK -M 31 9 28,75 15 4 14,00 30 5 28,75 13 7 11,25 89 25 82,75 388,618 2 5 160 244 5660

6 13050 TALHA YILDIRIM -M 31 9 28,75 12 8 10,00 30 10 27,50 15 5 13,75 88 32 80,00 380,413 3 6 199 307 7268

7 13017 CEYDA KOTLUCA -M 25 10 22,50 13 5 11,75 30 9 27,75 17 3 16,25 85 27 78,25 376,040 4 7 214 336 8178

8 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 34 6 32,50 13 6 11,50 26 12 23,00 12 4 11,00 85 28 78,00 373,775 5 8 224 356 8616

9 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-MA 30 10 27,50 16 3 15,25 23 4 22,00 14 4 13,00 83 21 77,75 373,750 4 9 225 357 8618

10 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 36 2 35,50 16 1 15,75 19 5 17,75 9 4 8,00 80 12 77,00 370,245 6 10 243 390 9467

11 13010 YİĞİT YÜREK -M 36 3 35,25 11 8 9,00 21 6 19,50 13 4 12,00 81 21 75,75 366,663 7 11 264 423 10277

12 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 31 8 29,00 12 6 10,50 28 7 26,25 11 7 9,25 82 28 75,00 365,100 5 12 272 439 10640

13 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 30 10 27,50 16 2 15,50 27 10 24,50 9 8 7,00 82 30 74,50 363,695 6 13 276 449 10973

14 13052 TURGUT EFE DAĞDELEN-MA 29 11 26,25 11 6 9,50 34 3 33,25 5 3 4,25 79 23 73,25 359,973 7 14 296 489 11938

15 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 24 7 22,25 14 5 12,75 27 9 24,75 13 4 12,00 78 25 71,75 356,273 8 15 311 528 12934

16 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 30 10 27,50 10 3 9,25 21 6 19,50 13 4 12,00 74 23 68,25 345,020 8 16 359 626 16059

17 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 27 10 24,50 12 5 10,75 26 9 23,75 10 5 8,75 75 29 67,75 343,770 9 17 370 641 16430

18 13091 BUKET BATBAY -M 29 9 26,75 16 3 15,25 19 5 17,75 9 4 8,00 73 21 67,75 343,448 10 18 372 648 16527

19 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 30 9 27,75 14 3 13,25 14 4 13,00 14 2 13,50 72 18 67,50 342,783 9 19 375 655 16724

20 13002 SUDE KA VUT -M 29 8 27,00 13 3 12,25 19 3 18,25 11 5 9,75 72 19 67,25 341,975 11 20 383 665 16979

21 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -MA 29 10 26,50 11 3 10,25 21 6 19,50 12 6 10,50 73 25 66,75 340,560 10 21 389 678 17400

22 33331 ENES BATIN GÜLEÇ -M 32 8 30,00 16 4 15,00 16 6 14,50 7 6 5,50 71 24 65,00 334,620 12 22 428 744 19322

23 77777 KAĞAN AKYILMAZ -M 28 10 25,50 14 5 12,75 15 5 13,75 11 8 9,00 68 28 61,00 323,265 13 23 484 874 23280

24 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 30 7 28,25 11 8 9,00 17 8 15,00 9 7 7,25 67 30 59,50 318,308 14 24 517 943 25148

25 13083 ECRİN ÖZTÜRK -M 34 5 32,75 13 4 12,00 11 5 9,75 6 4 5,00 64 18 59,50 317,633 15 25 522 951 25402

26 13168 SUDE ŞEŞEN -M 27 12 24,00 12 6 10,50 15 5 13,75 12 6 10,50 66 29 58,75 316,725 16 26 530 967 25750

27 13102 BERİVAN AÇAR -M 32 8 30,00 7 9 4,75 16 5 14,75 11 7 9,25 66 29 58,75 315,895 17 27 533 975 26060

28 13066 HASAN ARDA UZUN -M 30 9 27,75 10 5 8,75 13 4 12,00 10 6 8,50 63 24 57,00 310,873 18 28 567 1061 28145

29 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 29 9 26,75 10 6 8,50 18 5 16,75 7 9 4,75 64 29 56,75 310,098 19 29 575 1076 28463

30 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 26 10 23,50 10 6 8,50 14 3 13,25 12 5 10,75 62 24 56,00 308,495 11 30 586 1100 29164

31 13032 SAMET FURKAN TOSUN-M 26 14 22,50 13 6 11,50 16 11 13,25 10 10 7,50 65 41 54,75 304,720 20 31 608 1163 30865

32 13109 SEDEF İLTER -M 25 10 22,50 11 5 9,75 22 9 19,75 4 6 2,50 62 30 54,50 303,765 21 32 612 1179 31285

33 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 26 12 23,00 12 5 10,75 17 12 14,00 8 7 6,25 63 36 54,00 302,340 12 33 620 1204 31902

34 13053 GÖKALP AYDIN -M 25 12 22,00 14 4 13,00 13 1 12,75 8 9 5,75 60 26 53,50 300,940 22 34 634 1233 32579

35 13105 AYŞE EGEM BALCI -M 24 11 21,25 13 4 12,00 15 6 13,50 7 6 5,50 59 27 52,25 297,253 23 35 660 1313 34358

36 0 BEYZANUR AYDIN -M 26 13 22,75 11 6 9,50 13 6 11,50 10 7 8,25 60 32 52,00 296,413 24 36 664 1326 34786

37 13090 AHMET SAİT -M 26 11 23,25 8 4 7,00 15 5 13,75 9 7 7,25 58 27 51,25 294,043 25 37 679 1367 35957

38 13038 GÜLSÜM KESKE -M 20 13 16,75 9 4 8,00 20 3 19,25 9 9 6,75 58 29 50,75 293,358 26 38 685 1379 36271

39 13137 İSMAİL BULUT -M 24 16 20,00 6 12 3,00 22 8 20,00 10 9 7,75 62 45 50,75 292,975 27 39 691 1392 36436

40 13116 UĞURCAN NAZLI -M 25 12 22,00 13 7 11,25 12 4 11,00 6 10 3,50 56 33 47,75 283,485 28 40 740 1579 41323

41 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -MA 26 9 23,75 10 6 8,50 12 2 11,50 5 5 3,75 53 22 47,50 282,513 13 41 746 1598 41843

42 13162 MERT ÇOBAN -M 20 13 16,75 17 3 16,25 8 5 6,75 8 3 7,25 53 24 47,00 282,053 29 42 750 1608 42050

43 13031 ARDA TERZİ -M 25 15 21,25 10 9 7,75 18 8 16,00 5 12 2,00 58 44 47,00 281,258 30 43 754 1627 42472

44 13016 HALİL EROL -M 15 12 12,00 10 6 8,50 22 1 21,75 6 10 3,50 53 29 45,75 278,745 31 44 766 1672 43825

45 0 İREM KIZIL -M 26 13 22,75 12 5 10,75 12 6 10,50 2 0 2,00 52 24 46,00 278,043 32 45 772 1685 44221

46 13009 EMİN PALA -M 21 13 17,75 8 7 6,25 19 8 17,00 6 6 4,50 54 34 45,50 277,283 33 46 780 1702 44611

47 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 26 12 23,00 15 2 14,50 6 4 5,00 5 8 3,00 52 26 45,50 276,540 34 47 783 1724 45021

48 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 27 8 25,00 9 8 7,00 7 4 6,00 9 7 7,25 52 27 45,25 275,695 14 48 789 1751 45513

                                                1 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 84 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 23,4 11,1 20,62 10,4 5,4 8,99 14,6 5,6 13,15 7,1 6,4 5,46 55,4 28,6 48,22 285,170

KATILIMLAR

49 13180 ARDAZANYAR GÜLTEKİN-M 19 11 16,25 12 6 10,50 13 6 11,50 8 12 5,00 52 35 43,25 270,703 35 49 827 1880 48511

50 13046 NADİR TÜRETKEN -M 14 18 9,50 12 5 10,75 20 3 19,25 4 4 3,00 50 30 42,50 269,235 36 50 839 1919 49334

51 15009 AYŞE YILMAZ -M 26 11 23,25 8 6 6,50 10 3 9,25 4 4 3,00 48 24 42,00 265,938 37 51 858 1992 51325

52 13081 EREN ÖZÇİFTÇİ -M 31 6 29,50 10 7 8,25 5 3 4,25 46 16 42,00 265,005 38 52 867 2020 51892

53 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 20 19 15,25 10 6 8,50 14 4 13,00 7 11 4,25 51 40 41,00 264,008 39 53 876 2047 52508

54 13122 DEMİRHAN KAYA -M 24 8 22,00 6 8 4,00 14 11 11,25 6 8 4,00 50 35 41,25 263,875 40 54 878 2053 52585

55 13131 İNANÇ SEMİZ -M 24 11 21,25 10 2 9,50 11 7 9,25 1 6 -0,50 46 26 39,50 258,508 41 55 916 2181 56047

56 0 UFUK İHSAN   M 19 4 18,00 15 3 14,25 6 4 5,00 3 4 2,00 43 15 39,25 258,275 1 56 919 2185 56197

57 13098 AYBERK KAYA -M 16 14 12,50 10 3 9,25 12 5 10,75 8 8 6,00 46 30 38,50 256,885 42 57 930 2221 57072

58 13025 ZAFER TAN -M 24 14 20,50 9 9 6,75 12 11 9,25 5 11 2,25 50 45 38,75 256,450 43 58 932 2231 57368

59 13152 EFE UÇAR -M 22 17 17,75 11 7 9,25 8 4 7,00 5 5 3,75 46 33 37,75 253,848 44 59 948 2292 59158

60 13132 METE SEVER -M 20 17 15,75 13 6 11,50 9 7 7,25 3 4 2,00 45 34 36,50 250,263 45 60 974 2393 61564

61 13045 BURCU EREN -M 24 12 21,00 10 5 8,75 5 4 4,00 5 11 2,25 44 32 36,00 248,080 46 61 989 2462 63135

62 13149 EMRE ASLAN -MA 9 2 8,50 11 1 10,75 16 3 15,25 1 2 0,50 37 8 35,00 246,615 15 62 1001 2498 64218

63 13072 ALEYNA AYGÜN -M 25 8 23,00 9 5 7,75 4 3 3,25 3 6 1,50 41 22 35,50 246,280 47 63 1006 2510 64446

64 13040 İREM ŞAKAR -M 21 11 18,25 6 7 4,25 11 2 10,50 5 11 2,25 43 31 35,25 246,173 48 64 1008 2514 64521

65 13057 İSMAİL ERGÜL -M 18 11 15,25 10 5 8,75 8 3 7,25 2 3 1,25 38 22 32,50 238,218 49 65 1059 2732 70228

66 13075 SILA ÇAKIR -M 26 14 22,50 6 6 4,50 6 5 4,75 4 14 0,50 42 39 32,25 236,490 50 66 1065 2772 71461

67 13125 BUSE YAŞAR -M 21 9 18,75 7 8 5,00 6 3 5,25 4 4 3,00 38 24 32,00 236,323 51 67 1066 2775 71575

68 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 24 14 20,50 5 9 2,75 7 3 6,25 3 8 1,00 39 34 30,50 231,485 1 68 1100 2905 75101

69 13082 ARDA ÜNLÜ -M 13 14 9,50 10 5 8,75 14 12 11,00 1 10 -1,50 38 41 27,75 224,510 52 69 1136 3089 80348

70 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 19 18 14,50 9 8 7,00 7 7 5,25 4 12 1,00 39 45 27,75 223,960 16 70 1140 3109 80773

71 13022 KAĞAN ÇETİN -MA 4 0 4,00 10 9 7,75 13 15 9,25 8 8 6,00 35 32 27,00 223,260 17 71 1145 3125 81318

72 17004 BAGER IŞIK -MA 17 9 14,75 9 4 8,00 5 2 4,50 3 11 0,25 34 26 27,50 223,143 18 72 1146 3128 81393

73 13018 CEREN YÜCEL -M 16 13 12,75 4 1 3,75 9 2 8,50 29 16 25,00 215,843 53 73 1190 3320 86670

74 13150 RABİA TURAN -MA 20 17 15,75 3 3 2,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 26 24 20,00 200,333 19 74 1258 3657 97337

75 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 16 14 12,50 6 4 5,00 3 7 1,25 25 25 18,75 197,000 54 75 1272 3738 99468

76 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 15 18 10,50 3 6 1,50 9 7 7,25 0 9 -2,25 27 40 17,00 191,885 55 76 1287 3835 102546

77 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 6 4 5,00 6 9 3,75 9 10 6,50 4 12 1,00 25 35 16,25 190,465 20 77 1297 3861 103374

78 13161 GÜLSEVEN ÇETİN -M 13 10 10,50 4 3 3,25 0 6 -1,50 6 10 3,50 23 29 15,75 188,340 56 78 1303 3890 104594

79 13096 AVŞİN ÇAKAN -M 10 17 5,75 2 8 0,00 9 11 6,25 3 5 1,75 24 41 13,75 182,848 57 79 1324 3988 107687

80 13021 HATİCE ÇALGIN -M 11 17 6,75 5 3 4,25 3 5 1,75 1 11 -1,75 20 36 11,00 174,273 58 80 1348 4137 112088

81 13156 BARKIN ERDOĞAN -M 10 28 3,00 8 12 5,00 3 4 2,00 4 14 0,50 25 58 10,50 173,340 59 81 1352 4152 112531

82 13181 MUSTAFA TURAN -MZ 13 22 7,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 17 26 10,50 172,725 1 82 1353 4161 112838

83 13058 YUSUF YALÇIN -M 11 17 6,75 3 13 -0,25 2 3 1,25 16 33 7,75 164,528 60 83 1377 4256 116373

84 3094 HATİCE NAZ GÜNGOR -MZ 6 21 0,75 6 8 4,00 1 3 0,25 2 13 -1,25 15 45 3,75 153,178 2 84 1395 4365 120705
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 84 1435 4588 130119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,8 12,3 17,74 9,3 5,6 7,92 9,6 4,4 8,53 4,5 4,2 3,44 44,2 26,5 37,63 247,710

Okul Ortalaması 23,4 11,1 20,62 10,4 5,4 8,99 14,6 5,6 13,15 7,1 6,4 5,46 55,4 28,6 48,22 285,170

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

258,275 43,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

  M  -  0
UFUK İHSAN 120 43 15 62 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 56 919 2185 56197 % 43,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız B EADc         DCC B  ECc   DDaaB DAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBe ADDADcCECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız aACAa    b    DD        e  C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AB ea    e    C e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 1 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

373,775 6,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  17013
AHMET KAHRAMANLAR 120 85 28 7 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 224 356 8616 % 6,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdecDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCabbBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeeBAbDDbcCEC De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Matematik 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACbCDbDBAEbCEBaBDCbCDCCcC dBbeEdd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  AB CaD eCDdBACD EcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

294,043 27,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13090
AHMET SAİT 120 58 27 35 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 37 679 1367 35957 % 27,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEADdB aCBCDaADbbAedDEdABeCDDCEBCDAbB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAdeBBDcAc     EC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bb ACEAaDbE B Db     Bb D CCD C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız edaeDBCCbD  A CcD bE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 3 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

246,280 49,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13072
ALEYNA AYGÜN 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 63 1006 2510 64446 % 49,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAccBDaCdCDEAbDC C AcBCEBADaeCDEB DA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCAac BA   AcCEC  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız   AE  dd             Be     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  ed beeDeC   A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

343,770 12,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13065
ALPTUĞ GÜRDİL 120 75 29 16 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 17 370 641 16430 % 12,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAedBDcCBC  ADa eCCdbaCEBAcCCCDEBCDABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAB eBADDDbcCEa  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAcACbCDCeBcaDCEdeB CdCD C CDdB AE ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  ABe eDDeCc BACaA B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

281,258 32,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13031
ARDA TERZİ 120 58 44 18 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 43 754 1627 42472 % 32,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEADdBcECcCadADbCeddDECABdeDbdEBCDcEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız Ccae BacADDbDBCECadd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bd ACEAdDdEC  DDa B dBbCDCCC     Dc e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Addee Cdcea AbCceeA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

224,510 61,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13082
ARDA ÜNLÜ 120 38 41 41 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 69 1136 3089 80348 % 61,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADcc    ea cDbdb dbbCABCCDDCaB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C BD BDbAD d cCdCD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 12 4 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAddCEAaDCEdecDbCaeCd bb CCC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dd Daeeae ed    e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 1 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 3 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

270,703 37,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13180
ARDAZANYAR GÜLTEKİN 120 52 35 33 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 49 827 1880 48511 % 37,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdcBDaCBC EbbDCdCdA cCE eDCeCbE    B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCd DDBdDDcdcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbAEAdAC  DCDB abd B dDC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız bAdabeaDeCedBACDeEcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 3 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

182,848 82,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13096
AVŞİN ÇAKAN 120 24 41 55 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 79 1324 3988 107687 % 82,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 17 13 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız Ebcc be         bdaebcadBADaCd bc DABED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız e  b D ce a    Ee be     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız a      Cdb aec      CBDedCbC cC    AE b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız a  ee  DaC    C d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

256,885 43,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13098
AYBERK KAYA 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 57 930 2221 57072 % 43,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EcddBDa aC aAbDC bdceB  BAe deDEBCDA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCAB DB DDe  C C  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B     A E Db   aD    eDCbC C  C    AE c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız acde  DDCCD BACbb eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

297,253 26,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13105
AYŞE EGEM BALCI 120 59 27 34 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 35 660 1313 34358 % 26,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdcdDeCBbDEbbDC  CAbBCEBADCCeDEBeD Bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbCA   BeDDDccCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AEAbACECDdD  cDd   BD bC  C          b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız dddB D D  b dACD d A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

265,938 39,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  15009
AYŞE YILMAZ 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 51 858 1992 51325 % 39,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADBd   cCaCADCCdBdDcbABCCDDCEBCDAEBde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeBD a   eDeDcCEC d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAdDbEe              C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ed D c  cD BA       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

173,340 86,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13156
BARKIN ERDOĞAN 120 25 58 37 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 81 1352 4152 112531 % 86,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 28 2 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aAdcdDdacb  beaeebbdbebaaADeCeDaBbDABcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCABceadcDedcCECbbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B d Aa  ca      D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aeaBdeceebDc Aaeb cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

315,895 20,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13102
BERİVAN AÇAR 120 66 29 25 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 27 533 975 26060 % 20,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADBcDECBCaCADCCAddaECABCCDDCaBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C B  ae dcDbDcdECDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAdDbb  ADbC    BbCD CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdED a CcDCBAbCdDcbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

296,413 26,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 60 32 28 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 36 664 1326 34786 % 26,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cdEeDdB ECcCabbDCCABADEbABCCDDCEBdaAEBbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABecB  AeDADcbECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA AC AdDbEd cDD    dB  DdCC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız cd Da eCDDeB dCADeAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

343,448 12,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13091
BUKET BATBAY 120 73 21 26 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 18 372 648 16527 % 12,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADaBDE  CabAbCCeBADEbAaCCDDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBa ADDADcCECDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAbAC AEedE B DD  B  B CDCC D  B  d  cD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dB DDB CDDC dc e   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

248,080 48,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13045
BURCU EREN 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 61 989 2462 63135 % 48,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aABcBDc cC E DaC bCdDeCEBADeaaeEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeC  eeBADD  cCECA d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B cEA A a D e           a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız acdBeD Deabd Aa cEe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

236,323 55,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13125
BUSE YAŞAR 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 67 1066 2775 71575 % 55,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deaADac  CcCabbDCCAB DEC BCCDDCEB D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeB  Be dDedDcC C de     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BbdAC   D E           bC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AB e  C D e dc      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

215,843 66,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13018
CEREN YÜCEL 120 29 16 75 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 73 1190 3320 86670 % 66,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdedDaCcCb ADa dCCbDBCEaeeCCaD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız c C            EC D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A AbAdE              C    C C    A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 4 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

376,040 6,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13017
CEYDA KOTLUCA 120 85 27 8 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 214 336 8178 % 6,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDaCBCDEADaCcCddb CE  D  CDEBbDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız  DCA DcBADDedcCECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACECDbDBAaDCbddBDCbCDCCbCD BCAEEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABBCDDDeCDEBACDAaBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

263,875 40,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13122
DEMİRHAN KAYA 120 50 35 35 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 54 878 2053 52585 % 40,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız d EADaaD CBeD  DCCAd  aecBCCDDCEBCDA BA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız Ce D a cbD bDcCdC d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAeAaEAbDbc BdD    dd    CbC   B bd AED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABbe Beb eC A Cdbe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 1 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

317,633 19,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13083
ECRİN ÖZTÜRK 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 25 522 951 25402 % 19,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADBB ECBCaCbDCCABcDECABCCDDCEBCeAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABD B  AaDdDcCECDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA AdEA Db  BcD     be CD C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad DaB C e  A C    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

310,098 21,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  17006
EDA NAZ DEMİRBAĞ 120 64 29 27 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 29 575 1076 28463 % 21,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABc DcCcbDEADaCebCbDBCEdADCCCDEB DABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeC   eBAcDDecCEC aB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdAEAdACECDbDBA ba B  DC    C CD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız dABc DaDeCe  ACe acb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

253,848 45,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13152
EFE UÇAR 120 46 33 41 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 59 948 2292 59158 % 45,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAceBDcaBCbaAbDd CCdDaCcBAaeeCDEBCDcBEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABe BADDedcadCeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B ec EACb D D c      B      C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Adc D eeC    CD   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 7 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

277,283 34,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13009
EMİN PALA 120 54 34 32 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 46 780 1702 44611 % 34,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADaeD CaCDacbbCdB DEbeBCeDD  BCeA  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAaeBBa A Dd dC Cac      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEA Dbb BADbaEB debC  CC   B Dc A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dBE   b bDe A C D ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 1 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

318,308 19,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  17008
EMİR ÖZTÜRK 120 67 30 23 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 24 517 943 25148 % 19,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEAD BDEC CDaADbCcB DECAcCCDbCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBa eADDeDcdEaDdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAbDeECBAD baddd   D CC     D   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad DD  CDDeBAEa ecbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

334,620 14,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  33331
ENES BATIN GÜLEÇ 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 22 428 744 19322 % 14,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABABDBCdCDEADaCebCcDBCEdADCCCDEBCDABEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABbDBADDDAcCECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACECDCD ca adB eD       CD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ada acDCCb  ACa   A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

265,005 39,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13081
EREN ÖZÇİFTÇİ 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 52 867 2020 51892 % 39,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDa cC  ADDCbbCADBCEBADCCCDEBbDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABc  eDDDdcbEC ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdAcAdAC                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

300,940 25,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13053
GÖKALP AYDIN 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 34 634 1233 32579 % 25,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADaB   aeabcDCbABdDcCABCCbDCEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABbBBaDADDA cCECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA AC A D E BA D      a D C            E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız eBaD BC eDe AbbdDedE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

188,340 80,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13161
GÜLSEVEN ÇETİN 120 23 29 68 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 78 1303 3890 104594 % 80,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız E dd  ebd    DD daC DaC BADaCCeEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BD  cDbc D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız ebbc ac                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EA ceeb CCed  aDddcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 2 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

293,358 27,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13038
GÜLSÜM KESKE 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 38 685 1379 36271 % 27,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EcddBDaC CDEbDaCebCdDBCbd DCdaDEB   BE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız    e   BADDDAcCEC ad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAdACECDeDB  b    BDC C CC C E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  AdceDaDeaDE dCDAEcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

197,000 76,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13054
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 120 25 25 70 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 75 1272 3738 99468 % 76,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cc  DdB    CDecbbC d  ECAdeCDDCbB aAEBde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C Bb      DAbcdEC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız eA Ad  ae E   cb    c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 4 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

345,020 12,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13086
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 74 23 23 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 359 626 16059 % 12,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDBCdCDEADDeAabADBeEBADCCaDcBbDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B C    BAbDD cCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AEAbACb DaDBA b  B eDCb DCC CD B AE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABc D De DEBACebEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

278,745 33,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13016
HALİL EROL 120 53 29 38 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 44 766 1672 43825 % 33,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEADccDECcCaCebbCd  bbC B   DaEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAaDBae Aa ADc ECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACA EA DCECB D C    BbCDCC   CB  E A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AddDbeC Dee A Cdae a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 1 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

310,873 21,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13066
HASAN ARDA UZUN 120 63 24 33 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 28 567 1061 28145 % 21,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdddDBCBCDaAbaC bCADBCEaADeCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B C   aBADD AceEaeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdAEAdACECDbD b       D EC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAd eDcDe e  ACDAEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

174,273 86,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13021
HATİCE ÇALGIN 120 20 36 64 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 80 1348 4137 112088 % 86,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAecBcd ceb Abad bCcD eEdAD eaD  bD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız       a  D D   ECbaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B Abe Aa  ae                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız cd  de e a   Aaac eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 5 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

276,540 34,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13051
İLKER YILDIZOĞLU 120 52 26 42 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 47 783 1724 45021 % 34,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız d EADB DECBCcCbbCCedbDECAaeCDDaEBCDAcBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBeBBD ADDA BCECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B  ACEA  b     c     c  e C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad D c dbDe AbCdb   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

258,508 43,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13131
İNANÇ SEMİZ 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 55 916 2181 56047 % 43,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADaBDE B aabDbC BdDECA CCDceEBCD EBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdB  BD A   DcC CDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACA EA Dbb B  b  eCb b e CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ada      e  c a   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 4 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

278,043 33,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  0
İREM KIZIL 120 52 24 44 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 45 772 1685 44221 % 33,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADcdDEbdCaCADbCecADECABCdDD EBbDeEBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABD  e ADDAecCECbdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAaE    E             D  C c Bdbc AEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız             AE      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 5 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

246,173 49,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13040
İREM ŞAKAR 120 43 31 46 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 64 1008 2514 64521 % 49,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız  cEADBdDECdCaCAaaC   aEeABCCeD aBCDAb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C de    eD bDcCdCDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız eACACEA  bE   DD       C  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız eBaDacbbD e A abee E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 2 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

292,975 28,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13137
İSMAİL BULUT 120 62 45 13 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 39 691 1392 36436 % 28,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız edEADBdDECBCaCbbCCdccDECABdaDbeEBeDAEBcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CedceB edeDecBbECad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAbDCEeBbDbCbd dB CDCCC  C bD  A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AddaDB CDeeBAbCdDebE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

238,218 53,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13057
İSMAİL ERGÜL 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 65 1059 2732 70228 % 53,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dd AD      CDbccbCc    CAaCCDDaEBCDeEBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CA DBaaeAD ADc EC e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAbA    D * B D           CC      c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABde  e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 4 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

323,265 17,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  77777
KAĞAN AKYILMAZ 120 68 28 24 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 23 484 874 23280 % 17,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEADBBaEC babbDCCABADECABeCDDacB DbEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBDBBe ADDADcCECDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdACEAbDbEC  Db      E D  C    a  EA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız eBEcaBdCbDCBdbCADB a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

264,008 40,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13173
LEYLA GÜRBOĞA 120 51 40 29 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 53 876 2047 52508 % 40,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADacDECBCaCAbbC edDECABedecaEBbaAbBde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABD BeeADeADc Ea e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BeCA EAbDb C   DC    BbCD C            E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız cdaDD eCDDeBAbadecb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 10 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

282,053 32,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13162
MERT ÇOBAN 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42050.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 42 750 1608 42050 % 32,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADBBba BeabbDCC  ca C BCeDDa B aAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDaBDDADDADcCECDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAe                   bCDaCC     b Ee  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdaD BC       CAD Aa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 3 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

250,263 47,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13132
METE SEVER 120 45 34 41 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 60 974 2393 61564 % 47,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADdB   BCabdDCCAdceECAdddDbeEBbeAEBec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAcDBBDbADDADcCdaDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdACEebaeE B  b     B e   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdE a  a    Ad      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 9 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

269,235 37,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13046
NADİR TÜRETKEN 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 50 839 1919 49334 % 37,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEAbaB EacbabAeaCeBb EbABadD Cbd D  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABD aDcADeADcCEC c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEA DbE BADDC    BbC  CC  b  D  A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ed D  eCD   A      a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 3 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

370,245 7,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13029
ÖZGENUR MENTEŞ 120 80 12 28 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 243 390 9467 % 7,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdABDBC  DEADcCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAB  BADDDAcCEC DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCbEAbACECDbDBcEDCd  B   C  C      A   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ad  DDD CeEdACe  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

191,885 78,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13157
RECEP İZİDOĞRU 120 27 40 53 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 76 1287 3835 102546 % 78,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdcBDdbB   dDe cbCdbBCEdADada  B beBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız a    eac D D  d C  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbA   Aa eDb    aC   B  c  bC    B     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız ade dc     b    bad 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 7 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

402,470 2,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13112
RIZA CAN KAYNAK 120 93 23 4 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 99 148 3555 % 2,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDaCBCDEbDaCeCCbDBCEBeDCCaDEBCDABEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABDDBADDDbcCECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdAEAEACECDbDBAEDC B BDC CDCCACbdB AEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdBCDDeeCDEBACDdEBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

304,720 23,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13032
SAMET FURKAN TOSUN 120 65 41 14 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 31 608 1163 30865 % 23,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEeDaBDECBCceAbbdABceECABeCDDeEBCDAEBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABeBBDcADDcecCECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 9 8 10,75 % 36

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bd ACEAbDbE  cDD a   ebCDCaCa C  a EAc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız cdaDDebCDDCBAECbbebc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

303,765 24,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13109
SEDEF İLTER 120 62 30 28 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 32 612 1179 31285 % 24,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdc Da cC EbbDCdCCeD CEBADCCaDaB DABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCA  eBd DcAcCECA d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BddEAdACECDbbB  bCE  BDCb DC   DdBCAE cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  edaecD   b     AEB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

388,618 4,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13071
SERAY AŞIK 120 89 25 6 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 160 244 5660 % 4,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdcBDBCaCDEADaCeCCADBCEBADCCCDaBCeABEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız eDCABbDBADDDbcCECAD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACEbDbDB Eb dBCBDC CbCC CDEB AEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EABcdaDDeCDcBcCDbEBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

236,490 54,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13075
SILA ÇAKIR 120 42 39 39 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 66 1065 2772 71461 % 54,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdbaDaCBbDdADadAbCcDBeEaADCCCDEBbeABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız d C    aAcDcAcC C  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A cbAbc       D    B          d  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EedBeeaedCb  cdDcaeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

341,975 13,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13002
SUDE KA VUT 120 72 19 29 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 20 383 665 16979 % 13,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEAbaBDE B aCADCCdB DECABCCDbeEBeDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBB  AcDADcCE De      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BbCACEAdDC CB D   B  BbCD CC      E A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AcEDD   DDCaAaCAbB a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

316,725 19,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13168
SUDE ŞEŞEN 120 66 29 25 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 26 530 967 25750 % 19,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAecdDcCBC EAbaCeCCbDBeEdADCCCDbBCDABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCAB DBdDeDbcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BaAEAEAd  eC    bCd  BDC C CC    B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAB eDDDeCDE ACbcaeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

380,413 5,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13050
TALHA YILDIRIM 120 88 32 0 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 199 307 7268 % 5,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEADBBDECBCaCAbbCABADEaAdCCDDeaBCDAEBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBDBBeacDDADcCEaDee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAbDCECBADDCaBd*eaCDaCCDACBeDEaAaDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dBbDDBCCDDeBAECbDBAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

283,485 31,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13116
UĞURCAN NAZLI 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 40 740 1579 41323 % 31,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABABDeeBC  bDaCA bdDBbEBADCCebEBbDdBEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeeadDDebcCECADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B bEAdAC   aD A       D a DCCA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız dAdB DeDe c  AbbcEed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

366,663 7,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13010
YİĞİT YÜREK 120 81 21 18 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 264 423 10277 % 7,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABcBDBCBCDEADaCACCADBCEB DCCCDEBCDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BbCAB eBADeeecCECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbACECDbDBcbbC B BDC C  C  Dd C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ac bD DCCDbBACDAEcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

164,528 89,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13058
YUSUF YALÇIN 120 16 33 71 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 83 1377 4256 116373 % 89,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cdEAbd    BCDa ebCeccbECcd dbDeEBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız d Bb de be decdECadc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B   d         D     b c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 7 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

256,450 44,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-M  -  13025
ZAFER TAN 120 50 45 25 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 58 932 2231 57368 % 44,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAcdBDB dCb ADaCebCdbcCEdADCeaDEBCDABEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCeB aBdDeDAceEa bB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 10 12 5,50 % 18

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 12 11 17 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BaAEccACcCDbDec  e cd          DEc A   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAd eeeDeCe  ACbdd b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

302,340 24,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13055
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 120 63 36 21 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 33 620 1204 31902 % 24,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEAbaBDEadCaCADbCABbDcC BaCDDCEBbDAEB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdeD B DADeADceECDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 10 8 9,50 % 32

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAaAd c ebE BADbaa  dBdCD CC   BCadEA D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad DaceCDe Bb CeDB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

223,143 62,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  17004
BAGER IŞIK 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 72 1146 3128 81393 % 62,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDc     ADD    bDBCEaADCdee     BEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız  D   aDBADD AcCdC  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B    E CE         c   a     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  ddBCeeeebbd Aea    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 6 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

308,495 22,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  17005
BATURALP AYDENİZ 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 30 586 1100 29164 % 22,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADc    BCabADbCbBADECABCCDDaEBbDAEBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdeD BDeADDdDcC bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEA Dd    D               C   cEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız cB DDBCbbDeBAECA Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

340,560 13,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13006
ÇİĞDEM DOĞAN 120 73 25 22 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 21 389 678 17400 % 13,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcaADdBDECd aCAadCABADECABCCDbCaBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDB     DADcCEeDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACdCEAdDbEC  DDCE  b   D CCD CBa   AcD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdaDaBCCbDCBA CdDc E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

246,615 49,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13149
EMRE ASLAN 120 37 8 75 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 62 1001 2498 64218 % 49,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEADe    BC       B  EC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB  B DADD     CDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA ACEAdD E   D ba C B CD CCD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A  ea               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 0 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

342,783 12,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13043
EMRE PEHLİVAN 120 72 18 30 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 19 375 655 16724 % 12,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDcCBC EADaCACCdeBCEBADCCCDEBecABEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAB DBAcDD cCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCeEAdACE DbDB   b  CBD  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAB  DDDCCDEBA DAac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

223,260 62,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13022
KAĞAN ÇETİN 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 71 1145 3125 81318 % 62,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız                                  CD BE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız dbCABeeBAD bAcbECeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 15 2 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BaAEAdACdacCDBcbcCbdaBDdbCba            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAd  DDeCeDc ACbbE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 0 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

403,653 2,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  17012
M EREN ERGÜVEN 120 93 21 6 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 97 146 3415 % 2,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADBBDECcCaCbDCCeBADECABCCDDCcBCeAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB BBebADDADcCECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEAbDCECc DbdEBCbBbCDCCCD CBd dEAce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABEDDe CDDCBAECADBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 3 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

223,960 62,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13114
METİN ÇAĞLAR 120 39 45 36 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 70 1140 3109 80773 % 62,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BAbebaB a cbc cDCbdBAbECABaCDbaEBdDAcBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeBbaBeDAaD bcCEC d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız aA ACa E eE    b   dd a D C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız Ad caeeCbee A Cbaec 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

388,665 4,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  17002
NİLGÜN ALPTEKİN 120 86 13 21 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 159 243 5656 % 4,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız d EADBBDECBCaCbDCCdBADECABCCDDCEB D EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdB  Be ADDbDcCECD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAbACEAEDbEeB DD       CDCCCDACB  EEAED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABbDDBCCDDeBAECADB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 0 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

363,695 8,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13028
OĞUZ TEKGÜL 120 82 30 8 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 276 449 10973 % 8,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aABccDBCdCDEADaCddCADdCEBADCCeDEBCDABEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC BbDBADDDAcCECA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCcEAdACEeDdcBAEDCEBdBDC CbCC CDdB AccED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız aAedCDDce D BAbDAae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

200,333 74,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13150
RABİA TURAN 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 74 1258 3657 97337 % 74,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EeddBcBacCD cDc eadADeCEBADeeCDEBdDAcEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız          eD bcC C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız   AE c                  E   b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız                e   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 5 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

275,695 34,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13124
RIZA CAN AYDIN 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 48 789 1751 45513 % 34,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAd c dC CDEADaCbCCcDBCEBADCeCDEBbDABE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız abeAB Da eDDbcCEe DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BebEA ACb            BD c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ade DDeeCeE ACbdE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 3 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

282,513 32,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13007
SEDAT ARDA KOŞUN 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 41 746 1598 41843 % 32,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEADcB   BCa A CCABdDECABCaDbaEBCDAcBAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABeBBaDAeD  cCEb a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA AC    C  B   CEB    C  C       c e D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız AdaDD eab   A   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

365,100 8,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13080
SERRA SOFUOĞLU 120 82 28 10 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 272 439 10640 % 8,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDBCBbDEbDaCbCbbe CEBADCCCDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCA eeBADDDbcCbC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAbACECDCDBAbDCEedBDCaCDCC CDdB A  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ad CDeDeCeEBcCbAEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

407,940 2,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13118
SILA CÖMERT 120 94 19 7 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 84 124 2901 % 2,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdABDBCBCDEbDDCdaC DaCEBADCCCDEBCDABEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABeeBADDDAcCEaADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCAEAEACE DbDB bDCdB  DC CDCCACDEB AEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız EAdBCDDDCCDEdACDdacc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

356,273 9,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13073
TOPRAK AKTOPRAK 120 78 25 17 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 311 528 12934 % 9,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBD CBCDdADaCACCeDBCEBAD e     DABc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC BeDBbDDDdcCECADd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbAEAdACbCDCDB aD dBeBDCbCDdC CDdB AEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  AeBCDDDCC dBACDcd A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 3 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

359,973 9,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13052
TURGUT EFE DAĞDELEN 120 79 23 18 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 296 489 11938 % 9,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABABDcCBCDEbbaCAbCdDBeEdADCCCbEBbDABEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCA  eBADDDdceEC ad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BeAEAbACECDCDBAEDC BCBDCaCD C CDEBCAEEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  Ad CD ee D  A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

190,465 79,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13127
YAĞIZ EFE BULKOY 120 25 35 60 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 77 1297 3861 103374 % 79,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız         abcCDC                      EdAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız Ceab Ba ADedDc dC c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 10 12 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BdCAC Adc Ea  Db   d ebb  C b     E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABdae bCeD cd dda ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 1 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

373,750 6,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MA  -  13076
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 120 83 21 16 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 225 357 8618 % 6,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dAEADBBDECBCDCADCCeBdeEbABCdDDeaBbDAEBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBDDADDbDcCECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACACEA DbECBADDCEBC ebCDCCCb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ABbDDcCCDDeeA CA BAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

231,485 57,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MD  -  13169
GİZEM SUDE ERBİL 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 68 1100 2905 75101 % 57,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABccDd BCcE eaCAbdceBCbBAeCCCDEBeDABEbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CA   Bdeeedcbda  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A   A     D         D     e  b   A  Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız dAecdebDb D  c      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

153,178 92,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MZ  -  3094
HATİCE NAZ GÜNGOR 120 15 45 60 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 84 1395 4365 120705 % 92,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 21 13 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cAdeed   dcCadeDebcaAaEbcdCbea          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABD aebceD    da Bb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B                     a   eb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dace ce b a c eAbdcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 5 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

172,725 86,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY

-MZ  -  13181
MUSTAFA TURAN 120 17 26 77 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 82 1353 4161 112838 % 86,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 84 1435 4588 130119

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 22 5 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAaddacaB   bbaC bbdDeCbd aeedDbBbDABEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız           e    EC  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B        b                  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız     d               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme B

1

%1,19

23

%27,38

8

%9,52

45

%53,57

4

%4,76

3

%3,57
 

Doğru (%27,38)

Yanlış (%69,05)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri A

11

%13,10

1

%1,19

28

%33,33

22

%26,19

15

%17,86

7

%8,33
 

Doğru (%13,10)

Yanlış (%78,57)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam E

5

%5,95

1

%1,19
 

1

%1,19

73

%86,90

4

%4,76
 

Doğru (%86,90)

Yanlış (%8,33)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

72

%85,71

1

%1,19

2

%2,38
 

5

%5,95

4

%4,76
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%9,52)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

1

%1,19

6

%7,14

2

%2,38

70

%83,33

1

%1,19

4

%4,76
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%11,90)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

22

%26,19

24

%28,57

15

%17,86

13

%15,48

5

%5,95

5

%5,95
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%65,48)

Boş (%5,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İki Cümleyi Birleştirme B

2

%2,38

49

%58,33

9

%10,71

10

%11,90

1

%1,19

13

%15,48
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%26,19)

Boş (%15,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı D

1

%1,19

5

%5,95

2

%2,38

41

%48,81
 

35

%41,67
 

Doğru (%48,81)

Yanlış (%9,52)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Fiilimsiler - Karma E

7

%8,33
  

2

%2,38

46

%54,76

29

%34,52
 

Doğru (%54,76)

Yanlış (%10,71)

Boş (%34,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Ses Bilgisi - Karma C

6

%7,14

4

%4,76

46

%54,76

1

%1,19

1

%1,19

26

%30,95
 

Doğru (%54,76)

Yanlış (%14,29)

Boş (%30,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

4

%4,76

39

%46,43

18

%21,43

10

%11,90
 

13

%15,48
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%38,10)

Boş (%15,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Yazım Kuralları - Karma C  

8

%9,52

60

%71,43
 

5

%5,95

11

%13,10
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%15,48)

Boş (%13,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma D

53

%63,10
 

5

%5,95

21

%25,00

1

%1,19

4

%4,76
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%70,24)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Virgül C

5

%5,95

10

%11,90

46

%54,76

5

%5,95

4

%4,76

14

%16,67
 

Doğru (%54,76)

Yanlış (%28,57)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Düşünceyi Geliştirme Yolları A

42

%50,00

21

%25,00

7

%8,33

2

%2,38

2

%2,38

10

%11,90
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%38,10)

Boş (%11,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

2

%2,38

20

%23,81

1

%1,19

52

%61,90

4

%4,76

5

%5,95
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%32,14)

Boş (%5,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Paragrafı İkiye Ayırma C

6

%7,14

31

%36,90

37

%44,05

3

%3,57

1

%1,19

6

%7,14
 

Doğru (%44,05)

Yanlış (%48,81)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafa Cümle Yerleştirme C

1

%1,19

9

%10,71

62

%73,81

7

%8,33
 

5

%5,95
 

Doğru (%73,81)

Yanlış (%20,24)

Boş (%5,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

24

%28,57

6

%7,14

5

%5,95

13

%15,48

18

%21,43

18

%21,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%50,00)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

5

%5,95

49

%58,33

6

%7,14

7

%8,33

6

%7,14

11

%13,10
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%28,57)

Boş (%13,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

23

%27,38

9

%10,71

12

%14,29

22

%26,19

3

%3,57

15

%17,86
 

Doğru (%27,38)

Yanlış (%54,76)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

4

%4,76

11

%13,10

1

%1,19

52

%61,90

7

%8,33

9

%10,71
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%27,38)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

2

%2,38

5

%5,95

4

%4,76

1

%1,19

66

%78,57

6

%7,14
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%7,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme C

2

%2,38

9

%10,71

62

%73,81

1

%1,19

7

%8,33

3

%3,57
 

Doğru (%73,81)

Yanlış (%22,62)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

65

%77,38
 

4

%4,76
 

4

%4,76

11

%13,10
 

Doğru (%77,38)

Yanlış (%9,52)

Boş (%13,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

8

%9,52

54

%64,29

1

%1,19

14

%16,67
 

7

%8,33
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%27,38)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

7

%8,33
 

52

%61,90

3

%3,57

12

%14,29

10

%11,90
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%26,19)

Boş (%11,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%3,57

1

%1,19

52

%61,90

10

%11,90

12

%14,29

6

%7,14
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%30,95)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%2,38

2

%2,38

1

%1,19

69

%82,14

6

%7,14

4

%4,76
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%13,10)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,19

12

%14,29

2

%2,38

59

%70,24

3

%3,57

7

%8,33
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%21,43)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

20

%23,81
 

39

%46,43

3

%3,57

14

%16,67

8

%9,52
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%44,05)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

10

%11,90

6

%7,14

3

%3,57
 

54

%64,29

11

%13,10
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%22,62)

Boş (%13,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

73

%86,90

1

%1,19

1

%1,19
 

9

%10,71
 

Doğru (%86,90)

Yanlış (%2,38)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

16

%19,05

36

%42,86

4

%4,76

5

%5,95

23

%27,38
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%29,76)

Boş (%27,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Söz Öbeklerinde Anlam D

4

%4,76

1

%1,19

1

%1,19

61

%72,62

6

%7,14

11

%13,10
 

Doğru (%72,62)

Yanlış (%14,29)

Boş (%13,10)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

59

%70,24

1

%1,19

2

%2,38

1

%1,19

3

%3,57

18

%21,43
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%8,33)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

4

%4,76

5

%5,95
 

60

%71,43

15

%17,86
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%10,71)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

69

%82,14

1

%1,19

1

%1,19
 

13

%15,48
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%2,38)

Boş (%15,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

34

%40,48

5

%5,95

7

%8,33

5

%5,95

9

%10,71

24

%28,57
 

Doğru (%40,48)

Yanlış (%30,95)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,19

4

%4,76

4

%4,76

40

%47,62

13

%15,48

22

%26,19
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%26,19)

Boş (%26,19)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete C   

74

%88,10

1

%1,19

1

%1,19

8

%9,52
 

Doğru (%88,10)

Yanlış (%2,38)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Abbasi Devleti ve Türkler A

47

%55,95

1

%1,19

1

%1,19

8

%9,52

8

%9,52

19

%22,62
 

Doğru (%55,95)

Yanlış (%21,43)

Boş (%22,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler B

6

%7,14

59

%70,24

2

%2,38

5

%5,95

4

%4,76

8

%9,52
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%20,24)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık D  

9

%10,71

4

%4,76

42

%50,00

12

%14,29

17

%20,24
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%29,76)

Boş (%20,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Millî Mücadele'de Cepheler B

3

%3,57

38

%45,24

2

%2,38
 

1

%1,19

40

%47,62
 

Doğru (%45,24)

Yanlış (%7,14)

Boş (%47,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Haritalarda Temel Kavramlar B

12

%14,29

59

%70,24

3

%3,57

1

%1,19
 

9

%10,71
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%19,05)

Boş (%10,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Göçler ve Göçlerin Nedenleri D

11

%13,10

1

%1,19

1

%1,19

21

%25,00

25

%29,76

25

%29,76
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%45,24)

Boş (%29,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Yeryüzündeki İklim Tipleri D

2

%2,38

7

%8,33

8

%9,52

12

%14,29

14

%16,67

41

%48,81
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%36,90)

Boş (%48,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Bölge ve Bölge Türleri A

54

%64,29

3

%3,57

2

%2,38

10

%11,90

4

%4,76

11

%13,10
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%22,62)

Boş (%13,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları D

3

%3,57

2

%2,38

7

%8,33

54

%64,29

9

%10,71

9

%10,71
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%25,00)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D

1

%1,19
  

59

%70,24

10

%11,90

14

%16,67
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%13,10)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi A

31

%36,90

15

%17,86

2

%2,38

15

%17,86

5

%5,95

16

%19,05
 

Doğru (%36,90)

Yanlış (%44,05)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D  

3

%3,57

4

%4,76

50

%59,52

10

%11,90

17

%20,24
 

Doğru (%59,52)

Yanlış (%20,24)

Boş (%20,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Ahlak Felsefesi B  

3

%3,57

70

%83,33

1

%1,19
 

10

%11,90
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%84,52)

Boş (%11,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Sanat Felsefesi C

1

%1,19

5

%5,95

57

%67,86

5

%5,95

4

%4,76

12

%14,29
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%17,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Din ve İslam E  

1

%1,19
 

9

%10,71

64

%76,19

10

%11,90
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%11,90)

Boş (%11,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Bilgi ve İnanç C

10

%11,90

2

%2,38

67

%79,76
 

3

%3,57

2

%2,38
 

Doğru (%79,76)

Yanlış (%17,86)

Boş (%2,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 İnançla İlgili Meseleler D

8

%9,52

4

%4,76
 

46

%54,76

1

%1,19

25

%29,76
 

Doğru (%54,76)

Yanlış (%15,48)

Boş (%29,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Hz. Muhammed ve Gençlik B

1

%1,19

18

%21,43

6

%7,14

35

%41,67

14

%16,67

10

%11,90
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%66,67)

Boş (%11,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam ve İbadet A

14

%16,67

4

%4,76

2

%2,38

2

%2,38

11

%13,10

51

%60,71
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%22,62)

Boş (%60,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları B      

84

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama E      

84

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Varlık Felsefesi E      

84

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Bilgi Felsefesi B      

84

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C      

84

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Rasyonel Sayılar B

3

%3,57

76

%90,48
  

3

%3,57

2

%2,38
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%7,14)

Boş (%2,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Ondalık Sayılar A

60

%71,43

7

%8,33

2

%2,38

5

%5,95

3

%3,57

7

%8,33
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%20,24)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Köklü ifadeler C

4

%4,76

7

%8,33

31

%36,90

9

%10,71

4

%4,76

29

%34,52
 

Doğru (%36,90)

Yanlış (%28,57)

Boş (%34,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 Ardışık Sayılar A

72

%85,71
 

1

%1,19

3

%3,57
 

8

%9,52
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%4,76)

Boş (%9,52)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 MUTLAK DEĞER C

5

%5,95

1

%1,19

58

%69,05

7

%8,33
 

13

%15,48
 

Doğru (%69,05)

Yanlış (%15,48)

Boş (%15,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 EBOB-EKOK E

1

%1,19

1

%1,19

3

%3,57
 

57

%67,86

22

%26,19
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%5,95)

Boş (%26,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Mutlak Değerli Denklemler A

59

%70,24
 

3

%3,57
 

2

%2,38

20

%23,81
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%5,95)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER E

5

%5,95

17

%20,24

3

%3,57

22

%26,19

9

%10,71

28

%33,33
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%55,95)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler D

2

%2,38
 

2

%2,38

54

%64,29

4

%4,76

22

%26,19
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%9,52)

Boş (%26,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Üslü ifadeler C

3

%3,57

33

%39,29

15

%17,86

5

%5,95

5

%5,95

23

%27,38
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%54,76)

Boş (%27,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Tek ve Çift Sayılar E

1

%1,19

9

%10,71

4

%4,76

2

%2,38

46

%54,76

21

%25,00

1

%1,19

Doğru (%54,76)

Yanlış (%20,24)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER C

3

%3,57

3

%3,57

26

%30,95

2

%2,38

5

%5,95

45

%53,57
 

Doğru (%30,95)

Yanlış (%15,48)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Sayı Problemleri B  

38

%45,24

2

%2,38
 

2

%2,38

42

%50,00
 

Doğru (%45,24)

Yanlış (%4,76)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

17

%20,24

2

%2,38

11

%13,10

1

%1,19
 

53

%63,10
 

Doğru (%20,24)

Yanlış (%16,67)

Boş (%63,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Periyodik Durumlar D  

1

%1,19

2

%2,38

52

%61,90

3

%3,57

26

%30,95
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%7,14)

Boş (%30,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Hareket Problemleri D

1

%1,19

22

%26,19

2

%2,38

26

%30,95
 

33

%39,29
 

Doğru (%30,95)

Yanlış (%29,76)

Boş (%39,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Sayı Problemleri C

5

%5,95

3

%3,57

24

%28,57

3

%3,57

1

%1,19

48

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Grafik Problemleri E

12

%14,29

5

%5,95

1

%1,19
 

11

%13,10

55

%65,48
 

Doğru (%13,10)

Yanlış (%21,43)

Boş (%65,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Rutin Olmayan Problemler B  

20

%23,81

1

%1,19

5

%5,95

3

%3,57

55

%65,48
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%10,71)

Boş (%65,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

2

%2,38
 

9

%10,71

9

%10,71

2

%2,38

62

%73,81
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%15,48)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E  

7

%8,33

2

%2,38

15

%17,86

5

%5,95

54

%64,29

1

%1,19

Doğru (%5,95)

Yanlış (%29,76)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Rutin Olmayan Problemler B  

37

%44,05

1

%1,19

1

%1,19

9

%10,71

36

%42,86
 

Doğru (%44,05)

Yanlış (%13,10)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Sayı Problemleri E

8

%9,52

24

%28,57

3

%3,57

3

%3,57

3

%3,57

43

%51,19
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%45,24)

Boş (%51,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Sayı Problemleri C  

2

%2,38

40

%47,62

1

%1,19

2

%2,38

39

%46,43
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%5,95)

Boş (%46,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 MANTIK D

1

%1,19
  

50

%59,52

4

%4,76

29

%34,52
 

Doğru (%59,52)

Yanlış (%5,95)

Boş (%34,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

3

%3,57

1

%1,19

24

%28,57

2

%2,38
 

54

%64,29
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%7,14)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Küme Problemleri C

1

%1,19

2

%2,38

55

%65,48
 

2

%2,38

24

%28,57
 

Doğru (%65,48)

Yanlış (%5,95)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Oran ve Orantı C  

1

%1,19

46

%54,76
  

37

%44,05
 

Doğru (%54,76)

Yanlış (%1,19)

Boş (%44,05)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Üstel, logaritmik denklemlerin ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D

1

%1,19

6

%7,14
 

18

%21,43
 

59

%70,24
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%8,33)

Boş (%70,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Sayma Yöntemleri A

5

%5,95

1

%1,19

3

%3,57
  

75

%89,29
 

Doğru (%5,95)

Yanlış (%4,76)

Boş (%89,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar C  

1

%1,19

26

%30,95
  

57

%67,86
 

Doğru (%30,95)

Yanlış (%1,19)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Prizmalar B  

24

%28,57

1

%1,19
  

59

%70,24
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%1,19)

Boş (%70,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 Kare C

2

%2,38

2

%2,38

5

%5,95

2

%2,38

1

%1,19

72

%85,71
 

Doğru (%5,95)

Yanlış (%8,33)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dikdörtgen D

2

%2,38

5

%5,95
 

20

%23,81
 

57

%67,86
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%8,33)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Kare E   

6

%7,14

13

%15,48

10

%11,90

55

%65,48
 

Doğru (%11,90)

Yanlış (%22,62)

Boş (%65,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ E

1

%1,19
 

1

%1,19
 

19

%22,62

63

%75,00
 

Doğru (%22,62)

Yanlış (%2,38)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Kare A

33

%39,29
   

4

%4,76

47

%55,95
 

Doğru (%39,29)

Yanlış (%4,76)

Boş (%55,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Yamuk E

1

%1,19

1

%1,19

8

%9,52

1

%1,19

13

%15,48

60

%71,43
 

Doğru (%15,48)

Yanlış (%13,10)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D  

1

%1,19
 

19

%22,62

4

%4,76

60

%71,43
 

Doğru (%22,62)

Yanlış (%5,95)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar E   

2

%2,38

1

%1,19

11

%13,10

70

%83,33
 

Doğru (%13,10)

Yanlış (%3,57)

Boş (%83,33)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ MEZUN SAYISAL BOZKÖY
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

Okul İlçe İl Genel

84 1435 4588 130119

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması A

51

%63,75
 

6

%7,50

9

%11,25

10

%12,50

4

%5,00
 

Doğru (%63,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 İvme B

2

%2,50

23

%28,75

2

%2,50

42

%52,50

4

%5,00

7

%8,75
 

Doğru (%28,75)

Yanlış (%62,50)

Boş (%8,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri E

18

%22,50

5

%6,25

2

%2,50

9

%11,25

15

%18,75

31

%38,75
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%42,50)

Boş (%38,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Isı, Sıcaklık ve İç Enerji D

5

%6,25
 

4

%5,00

45

%56,25

18

%22,50

8

%10,00
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%33,75)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Kaldırma Kuvveti D

15

%18,75

3

%3,75

3

%3,75

28

%35,00

7

%8,75

24

%30,00
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Renkler B

4

%5,00

22

%27,50

13

%16,25

1

%1,25

9

%11,25

31

%38,75
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%33,75)

Boş (%38,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Düzlem Aynalar C  

7

%8,75

20

%25,00

7

%8,75

19

%23,75

27

%33,75
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%41,25)

Boş (%33,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili C

6

%7,50

5

%6,25

42

%52,50

2

%2,50

1

%1,25

24

%30,00
 

Doğru (%52,50)

Yanlış (%17,50)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM D  

15

%18,75

5

%6,25

32

%40,00

11

%13,75

17

%21,25
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%38,75)

Boş (%21,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Sıvılar D   

1

%1,25

44

%55,00

18

%22,50

17

%21,25
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%23,75)

Boş (%21,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ C

3

%3,75

1

%1,25

16

%20,00

1

%1,25

38

%47,50

21

%26,25
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%53,75)

Boş (%26,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Mol Kavramı B

1

%1,25

27

%33,75

1

%1,25

4

%5,00

1

%1,25

46

%57,50
 

Doğru (%33,75)

Yanlış (%8,75)

Boş (%57,50)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri A

55

%68,75

1

%1,25

6

%7,50

5

%6,25
 

13

%16,25
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%15,00)

Boş (%16,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

1

%1,25

9

%11,25

5

%6,25

8

%10,00

17

%21,25

40

%50,00
 

Doğru (%21,25)

Yanlış (%28,75)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Bilimsel Yöntem C

8

%10,00

3

%3,75

47

%58,75

2

%2,50

2

%2,50

18

%22,50
 

Doğru (%58,75)

Yanlış (%18,75)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Hücre Zarından Madde Geçişleri A

18

%22,50

10

%12,50

8

%10,00

15

%18,75

3

%3,75

26

%32,50
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%45,00)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 CANLILAR DÜNYASI D

7

%8,75

12

%15,00
 

30

%37,50

11

%13,75

20

%25,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Mitoz B  

16

%20,00

13

%16,25

2

%2,50

17

%21,25

32

%40,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Madde Döngüleri A

19

%23,75

18

%22,50

5

%6,25

3

%3,75

1

%1,25

34

%42,50
 

Doğru (%23,75)

Yanlış (%33,75)

Boş (%42,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Soyağaçları (Otozomal) E

17

%21,25
 

2

%2,50

4

%5,00

26

%32,50

31

%38,75
 

Doğru (%32,50)

Yanlış (%28,75)

Boş (%38,75)
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