
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT 1 107 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 20,8514,44 17,24 2,85 1,55 2,46 3,05 1,04 2,79 2,56 0,92 2,33 2,13 1,00 1,88 0,03 0,01 0,03 5,71 3,85 4,75 0,90 0,23 0,84 0,46 0,79 0,26 0,25 0,33 0,17 0,60 0,73 0,42 39,3924,89 33,17 239,940

KATILIMLAR

1 12393 ELİF TAŞTAN 12 36 3 35,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 21 6 19,50 8 0 8,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 92 19 87,25 401,193 472

2 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 22 5 20,75 7 1 6,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 85 22 79,50 378,673 1159

3 16004 NURGÜL ARGÜN 12 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 5 2 4,50 4 1 3,75 1 0 1,00 79 17 74,75 364,198 1835

4 12052 FATMA SELENAY VURAL12 35 5 33,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 21 2 20,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 77 15 73,25 358,908 2131

5 12200 DEHA AKYOL 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 18 4 17,00 5 1 4,75 5 1 4,75 1 2 0,50 3 2 2,50 78 23 72,25 356,930 2257

6 12085 BİLAL  ÇİFTÇİ 12F 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 7 14,25 5 1 4,75 3 4 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 76 26 69,50 348,543 2854

7 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 6 0 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 70 15 66,25 338,525 3668

8 61034 HASAN ÇALIŞKAN 12 30 9 27,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 17 3 16,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 69 19 64,25 332,588 4181

9 38380 DİLA YÜKSEL 12 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 6 10,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 67 20 62,00 325,298 4880

10 12030 BERKAY ÜNAL 12A 27 12 24,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 14 3 13,25 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 66 21 60,75 322,635 5185

11 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 11 5 9,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 65 18 60,50 321,030 5351

12 0 NAZLI ERKELET 12F 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 13 1 12,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 63 16 59,00 316,473 5822

13 12005 ECE SUDE ASLAN 12 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 12 8 10,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 64 21 58,75 315,138 5973

14 12015 ARDA KUMOVA 12A 28 12 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 6 10,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 62 23 56,25 308,775 6761

15 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 28 11 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 14 4 13,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 61 19 56,25 308,613 6779

16 12166 BEYZA ÇİÇEK 12 31 6 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 11 6 9,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 60 15 56,25 308,030 6871

17 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 26 11 23,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 14 3 13,25 1 0 1,00 56 15 52,25 296,813 8329

18 12080 ERAY AKYÜZ 12 23 12 20,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 4 11,00 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 19 51,25 294,325 8642

19 12348 ALEYNAY *UZ 12 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 3 7,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 56 19 51,25 292,885 8855

20 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 26 14 22,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 57 28 50,00 290,035 9251

21 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 28 10 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 12 3 11,25 2 0 2,00 1 2 0,50 55 21 49,75 288,950 9404

22 12384 ELİF AKALIN 12 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 8 4 7,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 55 22 49,50 287,873 9578

23 74076 SUDE OLCAY   26 13 22,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 15 2 14,50 52 22 46,50 279,473 10909

24 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 27 10 24,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 20 45,00 274,745 11681

25 12262 ASLI NAZ ABALI 12 27 11 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 4 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 51 25 44,75 274,113 11781

26 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 8 2 7,50 0 2 -0,50 50 22 44,50 272,958 11964

27 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 7 12 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 53 35 44,25 272,930 11967

28 12111 SUDE DURAN 12 25 12 22,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 1 1 0,75 48 17 43,75 271,295 12246

29 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 27 7 25,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 2 0 2,00 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 47 13 43,75 270,913 12313
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 20,8514,44 17,24 2,85 1,55 2,46 3,05 1,04 2,79 2,56 0,92 2,33 2,13 1,00 1,88 0,03 0,01 0,03 5,71 3,85 4,75 0,90 0,23 0,84 0,46 0,79 0,26 0,25 0,33 0,17 0,60 0,73 0,42 39,3924,89 33,17 239,940

KATILIMLAR

30 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 29 11 26,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 48 20 43,00 268,438 12772

31 12112 FATİH ŞAHİN 12 23 16 19,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 10 7 8,25 6 0 6,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 49 33 40,75 262,595 13824

32 18001 DİLA BOZKURT 11 24 12 21,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 10 5 8,75 1 0 1,00 1 1 0,75 47 25 40,75 262,365 13885

33 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12A 29 11 26,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 21 40,75 261,673 14021

34 0 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 20 17 15,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 11 6 9,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 48 32 40,00 260,783 14178

35 12329 ENES AKBULUT 12A 22 17 17,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 13 4 12,00 1 0 1,00 46 28 39,00 257,513 14840

36 61876 AHMET E YILMAZ 12 22 15 18,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 6 2 5,50 1 2 0,50 44 21 38,75 256,673 15012

37 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 23 16 19,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 6 2,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 252,770 15796

38 12336 KAAN ŞENGÜL 12 23 15 19,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 3 4,25 42 19 37,25 251,993 15939

39 12376 LARA ÜTÜK 12 23 15 19,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 41 22 35,50 246,698 17041

40 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 23 13 19,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 25 34,75 244,438 17541

41 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 22 12 19,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 38 14 34,50 243,720 17716

42 12130 SİBEL ORUCU 12 20 19 15,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 8 9 5,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 44 39 34,25 243,463 17774

43 12049 BEYZA DÖLEŞ 12A 26 11 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 38 15 34,25 242,443 17980

44 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 22 14 18,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 6 4 5,00 40 24 34,00 242,275 18020

45 12029 DAMLA KULA 12A 20 10 17,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 3 4,25 2 0 2,00 1 3 0,25 39 21 33,75 241,660 18143

46 63006 YAKUP * KAÇ 12Ğ 22 14 18,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 39 22 33,50 240,795 18337

47 12401 SUDENAZ YOLCU 12 22 9 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 4 0,00 2 2 1,50 37 19 32,25 236,888 19248

48 12286 ENES AKYOL 12 21 16 17,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 7 3,25 2 1 1,75 39 28 32,00 236,500 19347

49 12181 SEDEN KUTLU 12A 25 11 22,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 9 0,75 0 1 -0,25 39 28 32,00 235,738 19530

50 12414 MUHAMMED SENA AKSU12 23 15 19,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 23 30,25 230,853 20686

51 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 20 17 15,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 7 5 5,75 36 26 29,50 229,043 21112

52 12405 KAYRA HOROZLAR 12Ğ 22 12 19,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 7 -1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 37 30 29,50 228,550 21234

53 12356 FURKAN YAŞAR ZENGİN12 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 36 28 29,00 226,895 21656

54 88748 YAĞMUR TEKELİ 12 20 14 16,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 33 18 28,50 225,905 21905

55 12347 SILA AKAR 12 21 10 18,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 5 6 3,50 33 18 28,50 225,665 21961

56 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 17 17 12,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 33 20 28,00 224,943 22142

57 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 18 9 15,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 4 5,00 1 0 1,00 32 16 28,00 224,553 22230

58 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 20 12 17,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 6 1,50 1 0 1,00 33 22 27,50 222,840 22638
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 20,8514,44 17,24 2,85 1,55 2,46 3,05 1,04 2,79 2,56 0,92 2,33 2,13 1,00 1,88 0,03 0,01 0,03 5,71 3,85 4,75 0,90 0,23 0,84 0,46 0,79 0,26 0,25 0,33 0,17 0,60 0,73 0,42 39,3924,89 33,17 239,940

KATILIMLAR

59 12350 YUDUM DAŞ 12 18 15 14,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 5 1 4,75 32 19 27,25 222,443 22741

60 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 19 13 15,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 32 20 27,00 221,563 22951

61 12379 UMAY AK 12 19 17 14,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 31 23 25,25 216,338 24261

62 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 19 13 15,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 29 17 24,75 214,698 24659

63 12349 TALHA KARAKOÇ 12 15 22 9,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 1 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 35 24,25 213,970 24841

64 12082 GÖKÇE OĞUL 12D 16 20 11,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 31 28 24,00 213,080 25072

65 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 13 22 7,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 3 4,25 1 2 0,50 31 31 23,25 211,260 25520

66 64742 AHMET GÜRLER 12 16 17 11,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 28 19 23,25 210,688 25697

67 12039 ÖZNUR SALTIK 12 19 19 14,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 8 0,00 31 31 23,25 210,363 25776

68 12417 EFEŞ ERBETÇİOĞLU 12 16 20 11,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 32 23,00 210,020 25866

69 12340 ALİRIZA TİLKAT 12 18 8 16,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 26 13 22,75 208,625 26230

70 0 RANA BODUR 12 17 17 12,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 29 26 22,50 208,283 26338

71 0 FATMA ÇEŞMECİ 12 18 20 13,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 30 22,50 208,240 26353

72 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 16 17 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 10 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 31 36 22,00 207,013 26699

73 12259 EMİRHAN GEDİK 12 12 26 5,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 6 2 5,50 1 0 1,00 30 34 21,50 206,215 26906

74 12156 FADİME YANIK 12A 12 18 7,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 6 7 4,25 1 0 1,00 29 30 21,50 205,995 26968

75 12254 HİLAL YILMAZ 12A 16 17 11,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 28 27 21,25 204,648 27297

76 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 14 23 8,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 30 36 21,00 204,288 27391

77 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 17 15 13,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 28 28 21,00 203,708 27532

78 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 16 20 11,00 1 4 0,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 29 33 20,75 203,185 27681

79 12290 FURKAN TOPDEMİR 12A 12 19 7,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 29 34 20,50 202,978 27728

80 12042 ELİF AKSÖZ 12 19 9 16,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 24 13 20,75 202,488 27855

81 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 15 20 10,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 27 27 20,25 201,925 28005

82 12148 İREM TÜRELİ 12 15 13 11,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 4 1,00 26 24 20,00 200,873 28276

83 0 RAMAZAN ÇELBİN 12 15 17 10,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 25 22 19,50 199,493 28653

84 12264 KAAN MALÇOK 12 16 11 13,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 23 14 19,50 199,168 28740

85 12231 NAZ GÖKÇEN 12 18 16 14,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 24 22 18,50 196,050 29551

86 0 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 16 18 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 8 3,00 26 31 18,25 195,620 29642

87 12127 CEYDA POYRAZ 12 18 16 14,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 4 1,00 24 24 18,00 194,540 29922
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 20,8514,44 17,24 2,85 1,55 2,46 3,05 1,04 2,79 2,56 0,92 2,33 2,13 1,00 1,88 0,03 0,01 0,03 5,71 3,85 4,75 0,90 0,23 0,84 0,46 0,79 0,26 0,25 0,33 0,17 0,60 0,73 0,42 39,3924,89 33,17 239,940

KATILIMLAR

88 0 ENES DOĞRU 12 16 19 11,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 24 27 17,25 192,623 30411

89 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 18 17 13,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 5 10 2,50 26 36 17,00 191,553 30676

90 12408 ENES ATKI 12N 16 17 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 5 3,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 41 16,75 190,988 30818

91 12312 ARİFE ALTINTAŞ 12 19 11 16,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 14 0,50 0 1 -0,25 24 30 16,50 189,718 31131

92 12310 ÖZNUR KURT 12 12 23 6,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 23 28 16,00 189,508 31189

93 12365 SALİH TETİK 12 17 19 12,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 7 -1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 28 47 16,25 189,443 31203

94 12419 ÖMER MERHAN 12C 14 24 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 26 40 16,00 189,280 31251

95 12391 İSMAİL AKDEDE 12 10 18 5,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 4 2 3,50 2 0 2,00 22 30 14,50 185,075 32314

96 12294 ARDA GÜL 12 12 17 7,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 21 26 14,50 184,783 32373

97 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 14 23 8,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 22 31 14,25 183,963 32597

98 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 16 15 12,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 19 19 14,25 183,443 32723

99 0 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 9 17 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 19 22 13,50 182,153 33031

100 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 14 15 10,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 4 0,00 18 22 12,50 178,418 33898

101 12235 ZEYNEP ABA 12 11 20 6,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 17 26 10,50 172,930 35138

102 12359 NERMİN TAŞCI 12A 14 14 10,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 17 26 10,50 172,345 35247

103 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 12 18 7,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 29 8,75 167,460 36228

104 12099 ELİFN R ŞIK 12B 11 23 5,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 17 36 8,00 165,478 36620

105 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 10 26 3,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 9 -0,25 0 3 -0,75 18 43 7,25 163,440 36973

106 12355 BUSE SEMİZ 12A 10 24 4,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 8 1,00 13 39 3,25 151,295 38730

107 12402 BERFİN AKAR 12 10 19 5,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 36 3,00 150,368 38833
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT 1 107 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,3814,57 14,74 2,32 1,58 1,92 2,49 1,02 2,23 2,18 1,01 1,93 2,17 0,99 1,92 0,03 0,02 0,02 7,58 4,59 6,43 1,63 0,48 1,51 1,09 1,70 0,67 1,28 1,18 0,99 1,31 1,22 1,01 40,4628,36 33,37 238,870

Okul Ortalaması 20,8514,44 17,24 2,85 1,55 2,46 3,05 1,04 2,79 2,56 0,92 2,33 2,13 1,00 1,88 0,03 0,01 0,03 5,71 3,85 4,75 0,90 0,23 0,84 0,46 0,79 0,26 0,25 0,33 0,17 0,60 0,73 0,42 39,3924,89 33,17 239,940

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT 1 107 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 14,6 14,74 9,2 4,6 8,02 9,2 5,1 7,95 3,7 4,1 2,66 40,5 28,4 33,37 238,870

Okul Ortalaması 20,9 14,4 17,24 10,6 4,5 9,49 6,6 4,1 5,59 1,3 1,9 0,85 39,4 24,9 33,17 239,940

KATILIMLAR

1 12393 ELİF TAŞTAN 12 36 3 35,25 18 2 17,50 29 6 27,50 9 8 7,00 92 19 87,25 401,193 1 1 23 28 472

2 12097 ALİ EGE YÖZDEMİR 12 31 9 28,75 16 3 15,25 29 6 27,50 9 4 8,00 85 22 79,50 378,673 2 2 57 78 1159

3 16004 NURGÜL ARGÜN 12 31 9 28,75 18 2 17,50 25 5 23,75 5 1 4,75 79 17 74,75 364,198 3 3 72 109 1835

4 12052 FATMA SELENAY VURAL12 35 5 33,75 15 3 14,25 24 3 23,25 3 4 2,00 77 15 73,25 358,908 4 4 85 134 2131

5 12200 DEHA AKYOL 12A 30 10 27,50 16 3 15,25 23 5 21,75 9 5 7,75 78 23 72,25 356,930 1 5 92 145 2257

6 12085 BİLAL  ÇİFTÇİ 12F 30 9 27,75 17 3 16,25 21 8 19,00 8 6 6,50 76 26 69,50 348,543 1 6 112 177 2854

7 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 32 8 30,00 17 3 16,25 12 3 11,25 9 1 8,75 70 15 66,25 338,525 2 7 137 228 3668

8 61034 HASAN ÇALIŞKAN 12 30 9 27,75 17 1 16,75 17 5 15,75 5 4 4,00 69 19 64,25 332,588 5 8 153 261 4181

9 38380 DİLA YÜKSEL 12 33 7 31,25 16 3 15,25 14 6 12,50 4 4 3,00 67 20 62,00 325,298 6 9 183 307 4880

10 12030 BERKAY ÜNAL 12A 27 12 24,00 16 3 15,25 15 3 14,25 8 3 7,25 66 21 60,75 322,635 3 10 195 329 5185

11 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12A 31 8 29,00 16 1 15,75 15 6 13,50 3 3 2,25 65 18 60,50 321,030 4 11 200 338 5351

12 0 NAZLI ERKELET 12F 31 9 28,75 15 5 13,75 16 1 15,75 1 1 0,75 63 16 59,00 316,473 2 12 218 367 5822

13 12005 ECE SUDE ASLAN 12 35 5 33,75 13 6 11,50 13 8 11,00 3 2 2,50 64 21 58,75 315,138 7 13 221 376 5973

14 12015 ARDA KUMOVA 12A 28 12 25,00 16 4 15,00 14 6 12,50 4 1 3,75 62 23 56,25 308,775 5 14 255 419 6761

15 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 28 11 25,25 15 2 14,50 17 4 16,00 1 2 0,50 61 19 56,25 308,613 8 15 256 422 6779

16 12166 BEYZA ÇİÇEK 12 31 6 29,50 15 2 14,50 14 6 12,50 0 1 -0,25 60 15 56,25 308,030 9 16 259 428 6871

17 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 26 11 23,25 15 1 14,75 14 3 13,25 1 0 1,00 56 15 52,25 296,813 1 17 305 513 8329

18 12080 ERAY AKYÜZ 12 23 12 20,00 16 2 15,50 13 4 12,00 4 1 3,75 56 19 51,25 294,325 10 18 310 532 8642

19 12348 ALEYNAY *UZ 12 32 8 30,00 14 4 13,00 9 4 8,00 1 3 0,25 56 19 51,25 292,885 11 19 315 543 8855

20 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 26 14 22,50 17 3 16,25 14 7 12,25 0 4 -1,00 57 28 50,00 290,035 2 20 320 557 9251

21 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 28 10 25,50 12 6 10,50 14 3 13,25 1 2 0,50 55 21 49,75 288,950 1 21 321 561 9404

22 12384 ELİF AKALIN 12 30 9 27,75 14 4 13,00 10 4 9,00 1 5 -0,25 55 22 49,50 287,873 12 22 324 573 9578

23 74076 SUDE OLCAY   26 13 22,75 11 7 9,25 15 2 14,50 52 22 46,50 279,473 1 23 361 644 10909

24 12278 LEYLA NAZ ÖZDEMİR 12 27 10 24,50 14 3 13,25 8 6 6,50 1 1 0,75 50 20 45,00 274,745 13 24 388 688 11681

25 12262 ASLI NAZ ABALI 12 27 11 24,25 14 5 12,75 6 5 4,75 4 4 3,00 51 25 44,75 274,113 14 25 389 690 11781

26 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 29 11 26,25 13 7 11,25 8 2 7,50 0 2 -0,50 50 22 44,50 272,958 15 26 392 695 11964

27 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 25 14 21,50 14 5 12,75 11 13 7,75 3 3 2,25 53 35 44,25 272,930 6 27 393 697 11967

28 12111 SUDE DURAN 12 25 12 22,00 14 2 13,50 8 2 7,50 1 1 0,75 48 17 43,75 271,295 16 28 404 717 12246

29 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 27 7 25,25 12 3 11,25 6 2 5,50 2 1 1,75 47 13 43,75 270,913 17 29 409 728 12313

30 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 29 11 26,25 15 5 13,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 48 20 43,00 268,438 18 30 418 749 12772

31 12112 FATİH ŞAHİN 12 23 16 19,00 9 6 7,50 16 7 14,25 1 4 0,00 49 33 40,75 262,595 19 31 456 821 13824

32 18001 DİLA BOZKURT 11 24 12 21,00 11 7 9,25 11 5 9,75 1 1 0,75 47 25 40,75 262,365 1 32 457 825 13885

33 12386 YAĞMUR ŞEKAR 12A 29 11 26,25 8 5 6,75 8 3 7,25 1 2 0,50 46 21 40,75 261,673 7 33 462 839 14021

34 0 ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 12B 20 17 15,75 13 4 12,00 13 6 11,50 2 5 0,75 48 32 40,00 260,783 1 34 467 852 14178

35 12329 ENES AKBULUT 12A 22 17 17,75 10 7 8,25 13 4 12,00 1 0 1,00 46 28 39,00 257,513 8 35 481 889 14840

36 61876 AHMET E YILMAZ 12 22 15 18,25 15 2 14,50 6 2 5,50 1 2 0,50 44 21 38,75 256,673 20 36 484 900 15012

37 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 23 16 19,00 17 3 16,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 252,770 9 37 503 944 15796

38 12336 KAAN ŞENGÜL 12 23 15 19,25 14 1 13,75 5 3 4,25 42 19 37,25 251,993 21 38 504 949 15939

39 12376 LARA ÜTÜK 12 23 15 19,25 14 4 13,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 41 22 35,50 246,698 22 39 527 1016 17041

40 12246 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 23 13 19,75 12 5 10,75 4 5 2,75 2 2 1,50 41 25 34,75 244,438 23 40 541 1041 17541

41 12358 YAĞIZ ŞİMŞEK 12A 22 12 19,00 12 1 11,75 4 1 3,75 38 14 34,50 243,720 10 41 550 1056 17716

42 12130 SİBEL ORUCU 12 20 19 15,25 14 4 13,00 8 9 5,75 2 7 0,25 44 39 34,25 243,463 24 42 551 1060 17774

43 12049 BEYZA DÖLEŞ 12A 26 11 23,25 10 2 9,50 1 1 0,75 1 1 0,75 38 15 34,25 242,443 11 43 555 1067 17980

44 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 22 14 18,50 12 6 10,50 6 4 5,00 40 24 34,00 242,275 25 44 556 1070 18020

45 12029 DAMLA KULA 12A 20 10 17,50 11 5 9,75 7 3 6,25 1 3 0,25 39 21 33,75 241,660 12 45 559 1083 18143

46 63006 YAKUP * KAÇ 12Ğ 22 14 18,50 13 4 12,00 3 3 2,25 1 1 0,75 39 22 33,50 240,795 1 46 562 1091 18337

47 12401 SUDENAZ YOLCU 12 22 9 19,75 12 4 11,00 1 4 0,00 2 2 1,50 37 19 32,25 236,888 26 47 579 1128 19248

48 12286 ENES AKYOL 12 21 16 17,00 11 4 10,00 5 7 3,25 2 1 1,75 39 28 32,00 236,500 27 48 585 1138 19347
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT 1 107 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 14,6 14,74 9,2 4,6 8,02 9,2 5,1 7,95 3,7 4,1 2,66 40,5 28,4 33,37 238,870

Okul Ortalaması 20,9 14,4 17,24 10,6 4,5 9,49 6,6 4,1 5,59 1,3 1,9 0,85 39,4 24,9 33,17 239,940

KATILIMLAR

49 12181 SEDEN KUTLU 12A 25 11 22,25 11 7 9,25 3 9 0,75 0 1 -0,25 39 28 32,00 235,738 13 49 590 1150 19530

50 12414 MUHAMMED SENA AKSU12 23 15 19,25 13 7 11,25 0 1 -0,25 36 23 30,25 230,853 28 50 619 1220 20686

51 12154 CEYLİN AKDUMAN 12A 20 17 15,75 9 4 8,00 7 5 5,75 36 26 29,50 229,043 14 51 629 1246 21112

52 12405 KAYRA HOROZLAR 12Ğ 22 12 19,00 12 6 10,50 2 1 1,75 1 11 -1,75 37 30 29,50 228,550 2 52 634 1252 21234

53 12356 FURKAN YAŞAR ZENGİN12 24 14 20,50 10 7 8,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 36 28 29,00 226,895 29 53 642 1273 21656

54 88748 YAĞMUR TEKELİ 12 20 14 16,50 9 0 9,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 33 18 28,50 225,905 30 54 647 1286 21905

55 12347 SILA AKAR 12 21 10 18,50 7 2 6,50 5 6 3,50 33 18 28,50 225,665 31 55 648 1292 21961

56 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 17 17 12,75 13 2 12,50 2 1 1,75 1 0 1,00 33 20 28,00 224,943 2 56 655 1307 22142

57 12260 MELİS DANACIOĞLU 12 18 9 15,75 7 3 6,25 6 4 5,00 1 0 1,00 32 16 28,00 224,553 32 57 656 1309 22230

58 12344 İBRAHİM ENES DOĞAN 12A 20 12 17,00 9 4 8,00 4 6 2,50 33 22 27,50 222,840 15 58 670 1333 22638

59 12350 YUDUM DAŞ 12 18 15 14,25 9 3 8,25 5 1 4,75 32 19 27,25 222,443 33 59 673 1339 22741

60 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 19 13 15,75 11 6 9,50 2 1 1,75 32 20 27,00 221,563 34 60 680 1357 22951

61 12379 UMAY AK 12 19 17 14,75 9 5 7,75 3 1 2,75 31 23 25,25 216,338 35 61 694 1416 24261

62 12369 UMUT CAN SARIALTUN 12A 19 13 15,75 9 4 8,00 1 0 1,00 29 17 24,75 214,698 16 62 701 1431 24659

63 12349 TALHA KARAKOÇ 12 15 22 9,50 11 9 8,75 7 1 6,75 0 3 -0,75 33 35 24,25 213,970 36 63 702 1438 24841

64 12082 GÖKÇE OĞUL 12D 16 20 11,00 13 2 12,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 31 28 24,00 213,080 1 64 712 1457 25072

65 12212 TAHA DÖNMEZ 12A 13 22 7,50 12 4 11,00 5 3 4,25 1 2 0,50 31 31 23,25 211,260 17 65 715 1474 25520

66 64742 AHMET GÜRLER 12 16 17 11,75 12 2 11,50 28 19 23,25 210,688 37 66 718 1485 25697

67 12039 ÖZNUR SALTIK 12 19 19 14,25 10 4 9,00 2 8 0,00 31 31 23,25 210,363 38 67 719 1489 25776

68 12417 EFEŞ ERBETÇİOĞLU 12 16 20 11,00 11 7 9,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 31 32 23,00 210,020 39 68 720 1494 25866

69 12340 ALİRIZA TİLKAT 12 18 8 16,00 7 4 6,00 1 1 0,75 26 13 22,75 208,625 40 69 725 1506 26230

70 0 RANA BODUR 12 17 17 12,75 9 4 8,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 29 26 22,50 208,283 41 70 726 1511 26338

71 0 FATMA ÇEŞMECİ 12 18 20 13,00 8 6 6,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 30 30 22,50 208,240 42 71 727 1515 26353

72 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 16 17 11,75 10 7 8,25 2 10 -0,50 3 2 2,50 31 36 22,00 207,013 43 72 732 1536 26699

73 12259 EMİRHAN GEDİK 12 12 26 5,50 11 6 9,50 7 2 6,50 30 34 21,50 206,215 44 73 736 1547 26906

74 12156 FADİME YANIK 12A 12 18 7,50 10 5 8,75 6 7 4,25 1 0 1,00 29 30 21,50 205,995 18 74 737 1549 26968

75 12254 HİLAL YILMAZ 12A 16 17 11,75 10 7 8,25 2 3 1,25 28 27 21,25 204,648 19 75 741 1565 27297

76 12364 ARİF ERDEM AKIN 12 14 23 8,25 15 5 13,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 30 36 21,00 204,288 45 76 744 1569 27391

77 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 17 15 13,25 9 5 7,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 28 28 21,00 203,708 46 77 747 1575 27532

78 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 16 20 11,00 10 4 9,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 29 33 20,75 203,185 47 78 753 1586 27681

79 12290 FURKAN TOPDEMİR 12A 12 19 7,25 11 5 9,75 4 3 3,25 2 7 0,25 29 34 20,50 202,978 20 79 754 1589 27728

80 12042 ELİF AKSÖZ 12 19 9 16,75 5 4 4,00 24 13 20,75 202,488 48 80 755 1597 27855

81 12108 SARENUR KATLANÇ 12A 15 20 10,00 9 4 8,00 1 2 0,50 2 1 1,75 27 27 20,25 201,925 21 81 756 1605 28005

82 12148 İREM TÜRELİ 12 15 13 11,75 9 7 7,25 2 4 1,00 26 24 20,00 200,873 49 82 763 1621 28276

83 0 RAMAZAN ÇELBİN 12 15 17 10,75 10 3 9,25 0 2 -0,50 25 22 19,50 199,493 50 83 770 1636 28653

84 12264 KAAN MALÇOK 12 16 11 13,25 6 3 5,25 1 0 1,00 23 14 19,50 199,168 51 84 771 1639 28740

85 12231 NAZ GÖKÇEN 12 18 16 14,00 5 4 4,00 1 2 0,50 24 22 18,50 196,050 52 85 792 1692 29551

86 0 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 16 18 11,50 5 5 3,75 5 8 3,00 26 31 18,25 195,620 22 86 793 1698 29642

87 12127 CEYDA POYRAZ 12 18 16 14,00 4 4 3,00 2 4 1,00 24 24 18,00 194,540 53 87 794 1706 29922

88 0 ENES DOĞRU 12 16 19 11,25 7 4 6,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 24 27 17,25 192,623 54 88 799 1723 30411

89 12422 EKİN KARAKULLUKÇU 12 18 17 13,75 3 9 0,75 5 10 2,50 26 36 17,00 191,553 55 89 807 1738 30676

90 12408 ENES ATKI 12N 16 17 11,75 5 12 2,00 6 5 4,75 0 7 -1,75 27 41 16,75 190,988 1 90 808 1746 30818

91 12312 ARİFE ALTINTAŞ 12 19 11 16,25 1 4 0,00 4 15 0,25 24 30 16,50 189,718 56 91 810 1756 31131

92 12310 ÖZNUR KURT 12 12 23 6,25 11 5 9,75 23 28 16,00 189,508 57 92 811 1760 31189

93 12365 SALİH TETİK 12 17 19 12,25 8 11 5,25 1 5 -0,25 2 12 -1,00 28 47 16,25 189,443 58 93 812 1764 31203

94 12419 ÖMER MERHAN 12C 14 24 8,00 9 10 6,50 3 6 1,50 26 40 16,00 189,280 1 94 817 1770 31251

95 12391 İSMAİL AKDEDE 12 10 18 5,50 6 10 3,50 6 2 5,50 22 30 14,50 185,075 59 95 837 1834 32314

96 12294 ARDA GÜL 12 12 17 7,75 6 5 4,75 3 4 2,00 21 26 14,50 184,783 60 96 840 1841 32373
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ÇAP TYT 1 107 921 2193 41071

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 14,6 14,74 9,2 4,6 8,02 9,2 5,1 7,95 3,7 4,1 2,66 40,5 28,4 33,37 238,870

Okul Ortalaması 20,9 14,4 17,24 10,6 4,5 9,49 6,6 4,1 5,59 1,3 1,9 0,85 39,4 24,9 33,17 239,940

KATILIMLAR

97 12279 ELİF NAZ ÇİÇEK 12 14 23 8,25 8 5 6,75 0 3 -0,75 22 31 14,25 183,963 61 97 843 1852 32597

98 12261 ZEHRA BETÜL ŞAHİN 12 16 15 12,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 19 19 14,25 183,443 62 98 848 1862 32723

99 0 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 9 17 4,75 6 4 5,00 4 1 3,75 19 22 13,50 182,153 63 99 857 1890 33031

100 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 14 15 10,25 3 3 2,25 1 4 0,00 18 22 12,50 178,418 64 100 862 1925 33898

101 12235 ZEYNEP ABA 12 11 20 6,00 5 3 4,25 1 3 0,25 17 26 10,50 172,930 65 101 883 1983 35138

102 12359 NERMİN TAŞCI 12A 14 14 10,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 17 26 10,50 172,345 23 102 884 1986 35247

103 12319 RENGİN KIRMIZIGÜL 12 12 18 7,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 16 29 8,75 167,460 66 103 899 2033 36228

104 12099 ELİFN R ŞIK 12B 11 23 5,25 4 8 2,00 1 1 0,75 1 4 0,00 17 36 8,00 165,478 3 104 903 2054 36620

105 12361 SEZEN GÖKÇE FİDAN 12A 10 26 3,50 6 5 4,75 2 12 -1,00 18 43 7,25 163,440 24 105 906 2075 36973

106 12355 BUSE SEMİZ 12A 10 24 4,00 0 7 -1,75 3 8 1,00 13 39 3,25 151,295 25 106 915 2146 38730

107 12402 BERFİN AKAR 12 10 19 5,25 2 10 -0,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 12 36 3,00 150,368 67 107 916 2150 38833
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ÇAP TYT 1

279,473 26,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  74076
SUDE OLCAY 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 361 644 10909 % 26,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AeEcCBD BbDEbEEBAEcEEcCBECBBABdBbcDCddae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız ceaDC e aECcDABdDCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACEBEDBCBDC DCa     cAC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 5 0 83

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

262,365 33,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

11  -  18001
DİLA BOZKURT 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 32 457 825 13885 % 33,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AddbC DCBbDE EaeDEDcEBCB CBBABaBe DdAaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız dedDCABC ECbDABbDbe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  CaB  a  e CDC c  C EA CE    e     C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız         bE          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

256,673 36,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  61876
AHMET E YILMAZ 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 36 484 900 15012 % 36,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdAC DCBbe  EbeAEDcaBaBbCBcbBCBCeDCeEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDa BC ECEDABEcCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız       cCc   D  D  C EA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                Ccb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

210,688 62,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  64742
AHMET GÜRLER 120 28 19 73 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 66 718 1485 25697 % 62,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  ddbCbD Dd  Ec D DEEd BBCcbBccabceCDEAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE dB  CEC  ABECcB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

Dikdörtgen 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

292,885 21,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12348
ALEYNAY *UZ 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 315 543 8855 % 21,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbdCCDaDEaDEDECBDEEECBcCcEBBACbBACDEdED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeaBbBCEC DABE DBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B   Ca    D C    C  EA  aB a      Ce   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız     e    a       bA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

378,673 2,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12097
ALİ EGE YÖZDEMİR 120 85 22 13 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 57 78 1159 % 2,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdCeDCBDDEDEEBDbDEEcCBECcBABCBCeDdeEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCdECEDABaDeB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACaB DBC cCCDCaDa CcEACCEBBBDDBCACDC b E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDB  bC b d  CEC AcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

208,625 63,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12340
ALİRIZA TİLKAT 120 26 13 81 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 69 725 1506 26230 % 63,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A  bCeDC         EDEEc B CBBABCBa Daccb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E CDd dC EC    bDb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız       a           C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

184,783 78,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12294
ARDA GÜL 120 21 26 73 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 96 840 1841 32373 % 78,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 17 11 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A de aDCB b  EbBAEDEd    bBBde a ebbdcbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  eCDd BeadC  A     A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   aB  ab       D       d        A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 7 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

204,288 66,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12364
ARİF ERDEM AKIN 120 30 36 54 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 76 744 1569 27391 % 66,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cBEbdacC ea  EEcAEDcddeBdddBdeCcaADaeaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDdABCcECdDABEcCBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız d cB                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız  ee a e       c  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

189,718 75,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12312
ARİFE ALTINTAŞ 120 24 30 66 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 91 810 1756 31131 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AbdeCb D BDED CdDEEd B  aEBaAe Be DEAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız a c       a  A a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 14 12 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 15 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız b    bd daab   dcbC   cad BaDC        a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 5 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

274,113 28,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12262
ASLI NAZ ABALI 120 51 25 44 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 389 690 11781 % 28,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdAC DCBbDEDbEBAEDcEcCB CBcAedBdADdAEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABCBEbcDABaDbB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız d cB  BC  e D   b            D  b  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız   B a   D   a  CDb d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

150,368 94,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12402
BERFİN AKAR 120 12 36 72 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 107 916 2150 38833 % 94,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 19 11 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız badbdaDC     EbBBEbcbeaB bBcA  dbce eE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  eab bc adb  A ab B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız       c      a a        c      bb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız   d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 6 9

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

308,030 16,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12166
BEYZA ÇİÇEK 120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 259 428 6871 % 16,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAddCD DEBDEaECBDEEECB CBEBBb aBACDEAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDdB BCEC DABEaDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dd C CB eD D C  cEC   ACeB a   DB     D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız                   d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

272,958 29,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12308
BÜŞRA KOCABAŞ 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 392 695 11964 % 29,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDeDdBDEbECBDEcEbBcbBEBBbCCBACDEdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeaBcBCECdDABaaDBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız b    CB  D      DEC   ACd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız                e b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

178,418 82,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12311
CEYDA DEMİRHAN 120 18 22 80 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 100 862 1925 33898 % 82,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A cbC Db b   d e EDcEcbBbCdaAB BdA  eEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız   a  AB  db       B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız       eb D     c  e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

194,540 72,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12127
CEYDA POYRAZ 120 24 24 72 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 87 794 1706 29922 % 72,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız c cdCeDC DDE   BBEDEEBea dcaABCBaeeeAcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız b a aAdC EC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    d De    d b             B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

270,913 29,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12373
CEYLİN ÇİLİNGİR 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 29 409 728 12313 % 29,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbCec Beb  EEBCEDEEcCB CB ABCBCADdAE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDbABCBEC be ED        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    B  BC c   C e  C              C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız     b            A A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

203,708 67,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12183
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 77 747 1575 27532 % 67,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dAbcdbDBb a ED BBDEdd cBCBEBeA d AeD  cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE dBbaaEC   B      dEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  d   edD     b  a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a D              bb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

325,298 11,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  38380
DİLA YÜKSEL 120 67 20 33 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 183 307 4880 % 11,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdCBDCBDDEDEEBAEDcEcCcEbBBAeCBCADCdEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABCBECcDABEDaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    Bb a  DdCaC Dd C EACdE B  D     C D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız        bDE    ce bEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

315,138 14,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12005
ECE SUDE ASLAN 120 64 21 35 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 221 376 5973 % 14,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAdCCDBDEBDEDECBDEdEdBBCBEBaACCBACDEAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCdA CECcbABaaDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız dB C CB dD D C aedCd EACCd   d      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   D           C  Adb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 1 3 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

210,020 62,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12417
EFEŞ ERBETÇİOĞLU 120 31 32 57 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 68 720 1494 25866 % 62,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AadbCeDb  D  aEeCdDcEcCBEbBadBaBeeDddEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDbAeCaECab  EDadA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız         c      Dd C E  d   B         c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

191,553 74,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12422
EKİN KARAKULLUKÇU 120 26 36 58 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 89 807 1738 30676 % 74,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız dAbd CDaDcBbEcEDeDEEdCB d Eead dBdCDEca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aD eeBcabd ccA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 10 15 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız a     c  D DdC da C  Ecbdea             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

287,873 23,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12384
ELİF AKALIN 120 55 22 43 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 22 324 573 9578 % 23,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEddBDCBbDEDEEaAEDEEBCBECBaAcaBdAD AEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABaBECaDeBED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C B  Bb cb  C    C cAC      D   C C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız    e     E  b  deb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

202,488 67,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12042
ELİF AKSÖZ 120 24 13 83 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 80 755 1597 27855 % 67,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEdC   B DE EbBBEcEE CB d BAe Bd D  aaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız   bab B  cC  A  D B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

Dikdörtgen 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

183,963 79,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12279
ELİF NAZ ÇİÇEK 120 22 31 67 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 97 843 1852 32597 % 79,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız acbdCCDeDcBeEb DeDbcdCBa a ecACeBedDcdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CD bda  CEC  Aca DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız    d aa                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

401,193 1,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12393
ELİF TAŞTAN 120 92 19 9 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 23 28 472 % 1,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAdEdCDBDEBDEDEDBDEEECBBC EBaACCBACDEAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCBABCECEDABEeDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBAC bB eD DCCaEeECBCEACCBBBaeADB DCCED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDabe  EDaCdDCe eAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

268,438 31,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12382
EMİRHAN AKGÜN 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 30 418 749 12772 % 31,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AcdeCeDCBDDEaEaBDEcEEcCBcCBaABCBCeDCAEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EebDCABCBECcDABEDaBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız       eb          C    d         C C D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

206,215 65,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12259
EMİRHAN GEDİK 120 30 34 56 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 73 736 1547 26906 % 65,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 26 2 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AddeCdDbae b dbdDEDEEcbedbaBcBdadeDdAdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDbABC ECaae ED ee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız AC  E BC   e      C d            C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

236,500 47,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12286
ENES AKYOL 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 48 585 1138 19347 % 47,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız e EAbaDbBecccEEBDEDcE CBEbcd BaBCAbaAEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız d CDaABCBECa Ae DC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  CbB eea D d b D  b          D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                eDA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

192,623 74,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ENES DOĞRU 120 24 27 69 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 88 799 1723 30411 % 74,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdACaDb ea DaEeAEbcdBCeEdaBddaBbeD cE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız a CDdAB   C  b aD B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız          *     e  C c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 6 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

294,325 21,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12080
ERAY AKYÜZ 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 18 310 532 8642 % 21,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEAedDCBD EDEEeCEDcEcCBEbBebBeBa Da   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABC ECcDABaDCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız ACaB DBe c b      CBEACCE      C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDB       d   E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

242,275 43,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12220
EYÜPCAN KARATAŞ 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 44 556 1070 18020 % 43,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AdEbCaDbBDDE E  CEDccdeBECccbBdB ADCAEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EbCDbbBCBEC bABaDaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız        CeD     D  CBEe db               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

262,595 33,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12112
FATİH ŞAHİN 120 49 33 38 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 31 456 821 13824 % 33,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BceddCD ccBbbbECBDEEdCcBbBEBBdCdcACDEAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız bDcDbBAcCEC  A a cB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B e ea CD D C  eEC  EAd B ae  DB DCC D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   eD eb          b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

208,240 64,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 30 30 60 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 71 727 1515 26353 % 64,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız acdECbDeDcBbE bCBDdEcadedBEBBdCbdedDEAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDbbCcA Cbb  A   DBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B       D c   c  C  E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız       a        b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

358,908 5,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12052
FATMA SELENAY VURAL 120 77 15 28 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 85 134 2131 % 5,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDBDEBDEDECBDEEbeBBCBEBBACdBACDEdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBA CECaDAB aeBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBAC CB CD D CaEDECBCEACCBB    De  C  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a DD       e  e  bA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 4 1 67

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

226,895 52,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12356
FURKAN YAŞAR ZENGİN 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 53 642 1273 21656 % 52,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdbCaDC DD DEbBCdDEEcbBbCBabBCBdeDCdEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDadBC dCabABaD B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  d    B                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız c  cb a        C b c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

332,588 10,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  61034
HASAN ÇALIŞKAN 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 153 261 4181 % 10,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cBEeCBDCBDDE EEeCEDEEceBECBBbBbBCADCcEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABCBECEDABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız cC B DBe  d D  DECCBEACCE B  D d d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız E  abb   E   e  DA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

244,438 42,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12246
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 120 41 25 54 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 40 541 1041 17541 % 42,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEdCeDCBDD  EEBCEDEccC  dBcdBCdaeDCAEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız cDCDCbBCaECa A EDbB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C B     c   C    C   d  ea     d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız    D   C d       b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

200,873 68,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12148
İREM TÜRELİ 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 82 763 1621 28276 % 68,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  Abddbc   Bb  bB DEEc B bB dBAdbBACDcA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEebB BaECcbAda D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız            D a  Dae     d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

185,075 78,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12391
İSMAİL AKDEDE 120 22 30 68 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 95 837 1834 32314 % 78,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 18 12 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız eAddCbDecd  E  DBcEEdbccdaceB  eBd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEabeAda C  bcd aBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız                  EC   ACd  c   DB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 5 9

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

199,168 69,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12264
KAAN MALÇOK 120 23 14 83 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 84 771 1639 28740 % 69,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A dbed C  D  E BBEDEEBCBcbBa d d ADd d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  eCDab C E   A  D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız                D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

251,993 38,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12336
KAAN ŞENGÜL 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 38 504 949 15939 % 38,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BcbdCCDe E DEDbDBbdEaeBdCBEBcACdBAaDEAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDdBA CEC  ABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız    C CB         aEC   e b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

246,698 41,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12376
LARA ÜTÜK 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 39 527 1016 17041 % 41,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BA ECCDeDEBDEbECecEcEedceBbacACdBe DEAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDdDaBbBCECcDABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız d b   B    DC     C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız    a                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

274,745 28,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12278
LEYLA NAZ ÖZDEMİR 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 388 688 11681 % 28,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEAd DbBDDEbEEeCE EcBCBECcBABb bADCdEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E CDeABaBEC DABEDaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    d  eCBD d C Dd C    d  B  D  c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız          E       b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

224,553 54,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12260
MELİS DANACIOĞLU 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 57 656 1309 22230 % 54,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız b EdC DbBDD  EEBDEDEdceB dBaAB   A  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız   CDCba  ECcDA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  CdB  e  D  c     C   Cd   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız   B                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

308,613 16,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12253
MERTCAN EVCİMEN 120 61 19 40 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 256 422 6779 % 16,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAAEdCD DdBDEDECBDbEEeBcbBEBBbCdBAdDEAEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCB BCEC DABE DBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  aAC CB d  D a EDECB EACC    dA     C D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   e   a         E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

203,185 67,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12026
MİLAY GAMZE KURU 120 29 33 58 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 78 753 1586 27681 % 67,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABddCeDCBaDEcEacCdcdEc  cdc beCeaAD AEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız deCbb BC EC  ABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  b     C    D  D    cb d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız    eb     d    e b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

230,853 50,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12414
MUHAMMED SENA AKSU 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 50 619 1220 20686 % 50,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aAbECeD aE aEDECdDEEEeccCBEBcAddBACDcbEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBeBCEbdDAeaaDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız                 b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

221,563 55,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12395
MUSTAFA ALCEYLAN 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 60 680 1357 22951 % 55,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbddCD     ED C DEEEeBddBbBcbdaBdCDEcE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDaBbBCEC ccBE ed      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız     C b       C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

Dikdörtgen 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

196,050 71,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12231
NAZ GÖKÇEN 120 24 22 74 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 85 792 1692 29551 % 71,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız ebdECCDeD   Ec EBDEdECBcba BddCdB dDEeac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız bc  dBb C C  A E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız c    Ca                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

364,198 4,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  16004
NURGÜL ARGÜN 120 79 17 24 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 72 109 1835 % 4,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cBEACeDbBDDEDEEBDEbEEcCBECBBAeCBbADCAEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABCBECEDABEDCBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A EB   C DCeDCCDE C EACCEBadDDBe CDC D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDBe  C D           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

207,013 65,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12275
ÖMER GÜLEÇ 120 31 36 53 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 72 732 1536 26699 % 65,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AbdCbDe E Db b  DEd eBcdBbBce aBddDEAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDeBd CdC DeccbDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 10 18 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız       c b  c b dcbC   db  Bc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız       b     d CD A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

189,508 75,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12310
ÖZNUR KURT 120 23 28 69 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 92 811 1760 31189 % 75,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 23 5 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AadACeDb ac  dbBAdbc aCBbdaceedBaADeA ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCD ABb EdcDcBEc B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 7 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

Dikdörtgen 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

210,363 62,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12039
ÖZNUR SALTIK 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 67 719 1489 25776 % 62,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AadeCeDbBeD bEaBDEbdE eaECBBdBCBaADbcbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDbdBC EC  ABaD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   E  aabB     ac    c  d     b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

199,493 69,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
RAMAZAN ÇELBİN 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 83 770 1636 28653 % 69,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız abddCCDe   DE dCdDEEEeB dBaeeda BA Dccc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDbeCB eCEC  A   DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız          e        e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

208,283 64,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
RANA BODUR 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 70 726 1511 26338 % 64,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BebdCCDaD   b  DBDEcdCaB aEccedbBeCDEccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CD eaBA eEC  A aC B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  a   C  eD       cC     b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

167,460 88,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12319
RENGİN KIRMIZIGÜL 120 16 29 75 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 103 899 2033 36228 % 88,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız ddbddbDec  cE aDeDEbdd  b  eBAddB  DEAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  a  eB           D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız ad    d     ea               eA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız  d    D c        e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

189,443 75,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12365
SALİH TETİK 120 28 47 45 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 93 812 1764 31203 % 75,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AcdbeeDCBDa cEaBDaDEEaeB CBBdeacacbaAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız dbCbbdBaabCdcAB DCBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız     baa           d          D     b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deaeaea aEd    aeA b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

243,463 43,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12130
SİBEL ORUCU 120 44 39 37 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 42 551 1060 17774 % 43,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABdeC DCBbcdcEaBDEDEEceBddBBbBaBaeedeEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDbbBCaEC DABEDCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 9 13 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız c    ceCde eDCe   CBEAbd  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız be Db     d    beb A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

225,665 53,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12347
SILA AKAR 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 55 648 1292 21961 % 53,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A aAea b DD  E BEEDEEcCBEdBB  dcaADCAEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız b CD  BC  C D   Da       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    a ea  D  D   d  cE  d  BB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

271,295 29,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12111
SUDE DURAN 120 48 17 55 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 28 404 717 12246 % 29,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız Be EC DeDEBbEbEDBDdcECBcCBEBaACeBe DEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDE dBA CEC DeBE DBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B C bB bD   C         C  B    D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız                  Ad 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

236,888 46,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12401
SUDENAZ YOLCU 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 47 579 1128 19248 % 46,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AAdCCD D B E  B DEEceBcdBE BbdCB CDEdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEbaBAceEC  ABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız    b b      C    d      d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız               CeEb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

213,970 60,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12349
TALHA KARAKOÇ 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 63 702 1438 24841 % 60,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 22 3 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cBddCeDC bcb EacDEbcEBCcEbBede ceADecEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız cDaDaABCcEbaDABEDecb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A     B          eC        B D C    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız     b    d     d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

216,338 59,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12379
UMAY AK 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 61 694 1416 24261 % 59,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cBEbe DbB DE EbeAdDEddbBECcabBCaeADCbE a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız Ee DdABC EC bc aD B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C    d  D  D                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

225,905 53,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  88748
YAĞMUR TEKELİ 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 54 647 1286 21905 % 53,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  Ab C DeDEB E ECBDEdEe cdBEecbCaBAaDEdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  DE  B  CEC      DBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız b  a CB    D    D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız               e d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

222,443 55,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12350
YUDUM DAŞ 120 32 19 69 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 59 673 1339 22741 % 55,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A dbCaDCBDa  a dDEDEd CB dcaAeeBdADdAEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E CDb Be E   AcED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız            dD     C E CC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

183,443 79,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12261
ZEHRA BETÜL ŞAHİN 120 19 19 82 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 98 848 1862 32723 % 79,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız eAdadCD b  e   B bdEEdB CBEB bddBdCDEcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız  D  aB  bE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  a   b                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

172,930 85,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12235
ZEYNEP ABA 120 17 26 77 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 101 883 1983 35138 % 85,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 20 9 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız acddCb e    E  CBeEcdCcBdc ecdabB dDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CD       EC  b a Dc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  a           a             B          e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

182,153 80,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ZEYNEP ŞİMŞEK 120 19 22 79 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 99 857 1890 33031 % 80,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 17 14 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AbdeCD     ac  aDEcdeB CaEeadda da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CaEDadA e      E D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız E                ECB     a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 5 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

308,775 16,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12015
ARDA KUMOVA 120 62 23 35 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 255 419 6761 % 16,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAbECCDBDEBDEDEDBDEaceBcCaEBaAdaBedDdAED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCeABCECcDABEaDBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EB C bB bc D Ca DEC  EACb a    D   C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız B De          C  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

338,525 8,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12031
AYŞEGÜL UZUN 120 70 15 35 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 137 228 3668 % 8,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDeDEBcEDEDBDdEbCBBCaEBdAdCBACDEbED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız dDEeCBABCECEDABEbDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız cBA  CB  c            A d  B  AD  DCCE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDe   C D    C  AAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

322,635 12,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12030
BERKAY ÜNAL 120 66 21 33 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 195 329 5185 % 12,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız  aEACBDCBDDEDEaBAEbEEcCBEdBaAedeaeDdAEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDbABCBECEDABED Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A a  DBC D  DC D  CBEACCc    a   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız EDaD c   E    ECeA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

242,443 43,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12049
BEYZA DÖLEŞ 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 43 555 1067 17980 % 43,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEdeecCBDDEcEEBDEeEdcCBECBBAB cbAD AEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E CDCbBC EC bA       A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız       eC                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız    Da               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

151,295 94,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12355
BUSE SEMİZ 120 13 39 68 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 106 915 2146 38730 % 94,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 24 6 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AbaaCcBDEdDcaaEecdbbCcabcdeeACadbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız abcaedc                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  acdaeBDbeBb                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 6 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 4 17

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

229,043 51,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12154
CEYLİN AKDUMAN 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 51 629 1246 21112 % 51,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cBd C DbBcDE EbBCbDEEceBbCaabdaBdADaAEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  eeDaABC EC bAB   B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  CE   a  e  DC  d C b C   B e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

321,030 13,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12032
CEYLİN ERDOĞAN 120 65 18 37 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 200 338 5351 % 13,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDeDcBDEbEDBbEEECB CBEBBACCBedDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCBABCEC DABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBA  Cc      C cDECB   CaBBc  ADB  C d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız   De    Eb      Eb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

241,660 44,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12029
DAMLA KULA 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 45 559 1083 18143 % 44,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AeE CDaDEBDcbECBDdE  B  dEaaAd B dDEA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEebB  CECcbABa DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız a    Cc eD D    D C               D C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız adD d               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

356,930 5,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12200
DEHA AKYOL 120 78 23 19 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 92 145 2257 % 5,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAAECCDBDEdbEbEDBDEEEbBcCBEecbCCBACDEcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDdBABCEC DABEeDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aBA  Cc CD D CCdDECc EACCBBB   DB DCCd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEDDC b  e C eeD AAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

257,513 36,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12329
ENES AKBULUT 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 35 481 889 14840 % 36,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cdEbeeDCBDe DdEB EDEEcCBbdBBdBaBdADddEac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız beaDebcCBEC  ABaDCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C B DB  D bDC cd CcEACCE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

205,995 65,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12156
FADİME YANIK 120 29 30 61 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 74 737 1549 26968 % 65,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız b Ed eDbBcD bdbdDEDcd C  dB dedBa Db Eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  bCDCbBC ECbbbB DC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   cB  a    bDC bb C d  CE   e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız E                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

202,978 67,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12290
FURKAN TOPDEMİR 120 29 34 57 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 79 754 1589 27728 % 67,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız Aadb eceB    c eDEccacdBECaBbdC a DedEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDdABbaECc A ED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız A a     Bb d                 DB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız   d    C dc b cb A e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

272,930 29,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  94386
HAMZA SAMET TURAN 120 53 35 32 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 393 697 11967 % 29,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız cAddeCDeDdBDE bCeDdcdCBBCBEBBbaCBACDEcED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDbBAeCECdDABaCcB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 12 11 4,00 % 13

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız   cbdCa eD b ab DcCB Ee  aB  ddD  DC  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız    a  D d   c C  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 2 33

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

204,648 66,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12254
HİLAL YILMAZ 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 75 741 1565 27297 % 66,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AdECbDeDEBDE  C cEEddB bdbeBdadB d Edbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEcbe  CECccABaaDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      ad  D      a C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 9 9

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

222,840 55,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12344
İBRAHİM ENES DOĞAN 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 58 670 1333 22638 % 55,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAe CCD  E  E   BDEcEdcdCBEB dbdBeCDceaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDaBA eEb    E cB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız c     c C    C dcdb  E         D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

252,770 38,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12265
ILGIN GÖKÇE 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 37 503 944 15796 % 38,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAdECCD DaBbdeECBDbcEdBcCBaBBAbdeeCDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEebBABCECcDABECDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız aa   ac  D      cE    ACa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız                  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

172,345 85,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12359
NERMİN TAŞCI 120 17 26 77 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 102 884 1986 35247 % 85,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AdECbccDa Dc ECBDbcE a dBbeBAedB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız      Bccac     baDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız    b                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız         b   d  D  ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 4 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

201,925 68,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12108
SARENUR KATLANÇ 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 81 756 1605 28005 % 68,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AddbCDec  cEbaBBDEEECBaeBaecb bBc Dccae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEe B  Cda  A aCDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      Ce           b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız       b E        A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

235,738 47,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12181
SEDEN KUTLU 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 49 590 1150 19530 % 47,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BcAECCDec   Ec CabEaECBaCBEBaACCBACDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDdedBAdCECabABa DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız    e baD a Dba  aE c    d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız                  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 3 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

163,440 90,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12361
SEZEN GÖKÇE FİDAN 120 18 43 59 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 105 906 2075 36973 % 90,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 26 4 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız aebdCbDeb   EcaDccEdECecdabeaddaBc DEcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aD ed  abEC  A   DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 2 12 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız   c c   ac ea   ebC     d    Cea     b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

211,260 62,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12212
TAHA DÖNMEZ 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 65 715 1474 25520 % 62,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 22 5 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cadbCeDC     EbdCEbddcCBbCaBdBddaAbaAcce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDaABe EC DA EDaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız    B         C D  e EA   cc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız dD e                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

214,698 60,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12369
UMUT CAN SARIALTUN 120 29 17 74 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 62 701 1431 24659 % 60,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A adC DC     E dCbDEEcCBcbBBdBaBCeDCcEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E CD ABC dbabA  D B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız                   C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

243,720 43,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12358
YAĞIZ ŞİMŞEK 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 550 1056 17716 % 43,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A EdC DCBbD c bB dDEcBeBECdBbB BaADCbEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E dDCABC EC  AB D B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C         C   cE      C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

261,673 34,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12386
YAĞMUR ŞEKAR 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 33 462 839 14021 % 34,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız ABEbCeDCBDDbDEEBDEeEEBCBEbBabBCBaADCdEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız E CDb dCeE  bA aD B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C B  BCeD bDC e  C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız    b           C b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

195,620 72,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  0
ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 120 26 31 63 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 86 793 1698 29642 % 72,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız cBdeCeDCabDaDEEeDEbEdcCabda      ADCeEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız deCDCbdCcE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız bdcBdcdCBb  bC D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

165,478 89,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  12099
ELİFN R ŞIK 120 17 36 67 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 104 903 2054 36620 % 89,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 23 6 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AdddC cb e  eEbBBEbE caBddd dededADdeccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız  eaDdAcedEda    D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C d                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız c  e            Db d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 8 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

224,943 53,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  710
YAĞMUR YÖNEYER 120 33 20 67 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 56 655 1307 22142 % 53,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız A dbCeDCaeD  E eCEccc CB dBaABdBaADCccbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDC d BC ECcDABED B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız   E      D                  c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız                  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

260,783 34,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  0
ZÜMRA BAĞÇECİKLİ 120 48 32 40 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 34 467 852 14178 % 34,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız B dEeCbecEBDEbEDBDEcECBcba BBAaeBeacEca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCdABCEC DAeE eB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız ca d  BDeD D C  bEC  EACdB    AD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız d          Ca bD dc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 3 17

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 1 0 100

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

189,280 76,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12C  -  12419
ÖMER MERHAN 120 26 40 54 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 94 817 1770 31251 % 76,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 24 2 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız abbEdbDeDb cca EBbEEEdacbBbeBdbeBcdDcAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDEedBAebbCdbAeE DBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız       B aD      cdC     de        e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

213,080 61,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12D  -  12082
GÖKÇE OĞUL 120 31 28 61 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 64 712 1457 25072 % 61,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AdEedeDeBD   EbBDEbcc CBEdaBbeadaADddEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCD A C ECd ABED BA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  b    aa  a  C a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız   B c               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

290,035 22,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12269
EREN ALP TANIŞ 120 57 28 35 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 320 557 9251 % 22,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEdCeDCBeDEDEbBAbDcEBCBECcabBCBCADadEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EDCDCABCcECcDABEDeBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız  C    BCeD bDC ec CBcACCEda  D    D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız    aa           cb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

296,813 20,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12022
YİĞİT SAVUNMUŞ 120 56 15 49 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 305 513 8329 % 20,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BbdaCdDeDEBDE EC DEEEeB dBEBeAdCBACDEdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBA CEC bABE DB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B C CB  D c C dDECB EACdB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız                  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

348,543 6,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12F  -  12085
BİLAL  ÇİFTÇİ 120 76 26 18 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 112 177 2854 % 6,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAdE CDBDEBcEDEEBDbEdeBcCBEBBAeCBACDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCBABCECdDABEecBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız EBAa ec eD DaC EDECc EACCBB e  DB DCa D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız BEeeCbb E eCE C  A b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

316,473 14,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12F  -  0
NAZLI ERKELET 120 63 16 41 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 218 367 5822 % 14,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BceECCDBDEBDEDEDBDEddCBcCBEBaAaCBdCDEAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEDCdABCECcDABEaeBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B C  B    D CCEeEC  EACC     ADB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız          b        A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

228,550 51,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12Ğ  -  12405
KAYRA HOROZLAR 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21234.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 52 634 1252 21234 % 51,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABEACBDCBDDEDEEB9EDEEBCBECBBABCBCADCAEED

Cevaplarınız AaEddeDC  D cEbB EDEEBeBcC BABdBbADCcc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDCDCABCBECEDABEDCBAAAEEB

Cevaplarınız EeCDCABCBcC bAB Dbde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACEBEDBCBDCCDCCDECCBEACCEBBBDDBCACDCCDEE

Cevaplarınız        C       D                d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 11 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBDDDCCDEEDDCECDAEA

Cevaplarınız deaabbe Dd    dd b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 1 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

240,795 44,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12Ğ  -  63006
YAKUP * KAÇ 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 46 562 1091 18337 % 44,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız  AdECbDaD abEDE  bbEEeBBCBEBad dBcCDdAEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEeCB cCECEDABa D e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız    C  d    D    bE      d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız               C  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 0 50

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

190,988 75,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12N  -  12408
ENES ATKI 120 27 41 52 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 90 808 1746 30818 % 75,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BAeECCDeb aDE aC bdcEbB dB dBddaBebDEe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız aDce db edCabABabDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız      Ce    a    acC  E  aB   C D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız cde e b     d     d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 8 18

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 0 0 0

Sitoplazma 1 0 0 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

288,950 22,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12Y  -  12086
ESRA ÇATALBAŞ 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 321 561 9404 % 22,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 107 921 2193 41071

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BAAECCDBDEBDEDE9BDEEECBBCBEBBACCBACDEAED

Cevaplarınız BA EeCD DaBbEDE BeEEECBBbBEBabCCBACDEdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDEDCBABCECEDABECDBAAAEEB

Cevaplarınız CDEcbdABCEC bABaeDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EBACECBDCDBDCCCEDECBCEACCBBBDCADBCDCCEDE

Cevaplarınız  B C C  eDeD C   cCB EACC      DB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEDDCDDCEDDCEDCDEAAE

Cevaplarınız               Cc b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

SAYILAR 6 3 2 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Protistler 1 1 0 100

Sitoplazma 1 0 1 0

Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

19

%17,76

46

%42,99

3

%2,80

9

%8,41

4

%3,74

26

%24,30
 

Doğru (%42,99)

Yanlış (%32,71)

Boş (%24,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Sözcükte Anlam A

75

%70,09

7

%6,54

17

%15,89

2

%1,87

4

%3,74

2

%1,87
 

Doğru (%70,09)

Yanlış (%28,04)

Boş (%1,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri A

19

%17,76

37

%34,58

1

%0,93

33

%30,84

13

%12,15

4

%3,74
 

Doğru (%17,76)

Yanlış (%78,50)

Boş (%3,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E

5

%4,67

1

%0,93

3

%2,80

45

%42,06

50

%46,73

3

%2,80
 

Doğru (%46,73)

Yanlış (%50,47)

Boş (%2,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 İki Cümleyi Birleştirme C

1

%0,93

2

%1,87

70

%65,42

16

%14,95

12

%11,21

6

%5,61
 

Doğru (%65,42)

Yanlış (%28,97)

Boş (%5,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

29

%27,10

69

%64,49

1

%0,93

3

%2,80

5

%4,67
 

Doğru (%64,49)

Yanlış (%30,84)

Boş (%4,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma D  

2

%1,87

8

%7,48

93

%86,92
 

4

%3,74
 

Doğru (%86,92)

Yanlış (%9,35)

Boş (%3,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

14

%13,08

14

%13,08

1

%0,93

3

%2,80

48

%44,86

27

%25,23
 

Doğru (%13,08)

Yanlış (%61,68)

Boş (%25,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Yazım Kuralları - Karma D

5

%4,67

6

%5,61

10

%9,35

66

%61,68

2

%1,87

18

%16,82
 

Doğru (%61,68)

Yanlış (%21,50)

Boş (%16,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Cümlenin Ögeleri - Karma E

4

%3,74

4

%3,74

6

%5,61

6

%5,61

42

%39,25

45

%42,06
 

Doğru (%39,25)

Yanlış (%18,69)

Boş (%42,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Ses Bilgisi - Karma B

7

%6,54

63

%58,88
 

2

%1,87
 

35

%32,71
 

Doğru (%58,88)

Yanlış (%8,41)

Boş (%32,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma D

3

%2,80

19

%17,76

7

%6,54

43

%40,19

11

%10,28

24

%22,43
 

Doğru (%40,19)

Yanlış (%37,38)

Boş (%22,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Ad Soylu Sözcükler - Karma E

4

%3,74

4

%3,74

5

%4,67

6

%5,61

83

%77,57

5

%4,67
 

Doğru (%77,57)

Yanlış (%17,76)

Boş (%4,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Ekler ve Ek Çeşitleri D

4

%3,74

14

%13,08

13

%12,15

29

%27,10

2

%1,87

45

%42,06
 

Doğru (%27,10)

Yanlış (%30,84)

Boş (%42,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Tamlamalar - Karma E

13

%12,15

21

%19,63
 

1

%0,93

46

%42,99

26

%24,30
 

Doğru (%42,99)

Yanlış (%32,71)

Boş (%24,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Yazım Kuralları - Karma ABC

DE

12

%11,21

10

%9,35

36

%33,64

34

%31,78

5

%4,67

10

%9,35
 

Doğru (%90,65)

Yanlış (%0,00)

Boş (%9,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Noktalı Virgül B

3

%2,80

62

%57,94

4

%3,74

8

%7,48

18

%16,82

12

%11,21
 

Doğru (%57,94)

Yanlış (%30,84)

Boş (%11,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

18

%16,82

11

%10,28

73

%68,22

4

%3,74

1

%0,93
 

Doğru (%68,22)

Yanlış (%30,84)

Boş (%0,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%0,93

10

%9,35
 

15

%14,02

81

%75,70
  

Doğru (%75,70)

Yanlış (%24,30)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

2

%1,87

2

%1,87

32

%29,91

10

%9,35

61

%57,01
  

Doğru (%57,01)

Yanlış (%42,99)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

3

%2,80

4

%3,74

10

%9,35

25

%23,36

61

%57,01

4

%3,74
 

Doğru (%57,01)

Yanlış (%39,25)

Boş (%3,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

4

%3,74

8

%7,48

52

%48,60

8

%7,48

26

%24,30

9

%8,41
 

Doğru (%48,60)

Yanlış (%42,99)

Boş (%8,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

6

%5,61

81

%75,70

9

%8,41

2

%1,87

3

%2,80

6

%5,61
 

Doğru (%75,70)

Yanlış (%18,69)

Boş (%5,61)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

6

%5,61

24

%22,43

47

%43,93

6

%5,61

2

%1,87

22

%20,56
 

Doğru (%22,43)

Yanlış (%57,01)

Boş (%20,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

22

%20,56

48

%44,86

31

%28,97

2

%1,87

4

%3,74
 

Doğru (%44,86)

Yanlış (%51,40)

Boş (%3,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

18

%16,82

65

%60,75

13

%12,15

6

%5,61
 

5

%4,67
 

Doğru (%60,75)

Yanlış (%34,58)

Boş (%4,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme E

3

%2,80

16

%14,95

6

%5,61

5

%4,67

56

%52,34

21

%19,63
 

Doğru (%52,34)

Yanlış (%28,04)

Boş (%19,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

2

%1,87

63

%58,88

2

%1,87

6

%5,61

30

%28,04

4

%3,74
 

Doğru (%58,88)

Yanlış (%37,38)

Boş (%3,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

28

%26,17

45

%42,06

18

%16,82

3

%2,80

6

%5,61

7

%6,54
 

Doğru (%42,06)

Yanlış (%51,40)

Boş (%6,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Düşünceyi Geliştirme Yolları A

46

%42,99

25

%23,36

2

%1,87

26

%24,30

3

%2,80

5

%4,67
 

Doğru (%42,99)

Yanlış (%52,34)

Boş (%4,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

18

%16,82

5

%4,67

36

%33,64

26

%24,30

5

%4,67

17

%15,89
 

Doğru (%33,64)

Yanlış (%50,47)

Boş (%15,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

28

%26,17

14

%13,08

22

%20,56

26

%24,30

9

%8,41

8

%7,48
 

Doğru (%20,56)

Yanlış (%71,96)

Boş (%7,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%2,80

80

%74,77

7

%6,54

7

%6,54

4

%3,74

6

%5,61
 

Doğru (%74,77)

Yanlış (%19,63)

Boş (%5,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Cümlelerden Paragraf Oluşturma A

53

%49,53

1

%0,93

7

%6,54

7

%6,54

26

%24,30

13

%12,15
 

Doğru (%49,53)

Yanlış (%38,32)

Boş (%12,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

12

%11,21

4

%3,74

44

%41,12

24

%22,43

6

%5,61

17

%15,89
 

Doğru (%41,12)

Yanlış (%42,99)

Boş (%15,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

4

%3,74

1

%0,93

92

%85,98

3

%2,80

7

%6,54
 

Doğru (%85,98)

Yanlış (%7,48)

Boş (%6,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

3

%2,80

1

%0,93

14

%13,08

5

%4,67

76

%71,03

8

%7,48
 

Doğru (%71,03)

Yanlış (%21,50)

Boş (%7,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

44

%41,12

4

%3,74

18

%16,82

21

%19,63

11

%10,28

9

%8,41
 

Doğru (%41,12)

Yanlış (%50,47)

Boş (%8,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

20

%18,69

36

%33,64

7

%6,54

1

%0,93

27

%25,23

16

%14,95
 

Doğru (%25,23)

Yanlış (%59,81)

Boş (%14,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-40 Cümlelerden Paragraf Oluşturma D

4

%3,74

9

%8,41

6

%5,61

24

%22,43

36

%33,64

28

%26,17
 

Doğru (%22,43)

Yanlış (%51,40)

Boş (%26,17)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Boylardan Devlete C

13

%12,15

4

%3,74

81

%75,70

3

%2,80

1

%0,93

5

%4,67
 

Doğru (%75,70)

Yanlış (%19,63)

Boş (%4,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya D

3

%2,80

4

%3,74

1

%0,93

94

%87,85
 

5

%4,67
 

Doğru (%87,85)

Yanlış (%7,48)

Boş (%4,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde
ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri E

1

%0,93

5

%4,67

7

%6,54

7

%6,54

69

%64,49

18

%16,82
 

Doğru (%64,49)

Yanlış (%18,69)

Boş (%16,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Mudanya’dan Lozan’a D

2

%1,87

6

%5,61

2

%1,87

28

%26,17

45

%42,06

24

%22,43
 

Doğru (%26,17)

Yanlış (%51,40)

Boş (%22,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Siyasi Alandaki İnkılaplar C

17

%15,89

20

%18,69

33

%30,84

19

%17,76

6

%5,61

12

%11,21
 

Doğru (%30,84)

Yanlış (%57,94)

Boş (%11,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Doğa ve İnsan Etkileşimi B

2

%1,87

80

%74,77

4

%3,74

11

%10,28

5

%4,67

5

%4,67
 

Doğru (%74,77)

Yanlış (%20,56)

Boş (%4,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği A

56

%52,34

16

%14,95

4

%3,74

4

%3,74

1

%0,93

26

%24,30
 

Doğru (%52,34)

Yanlış (%23,36)

Boş (%24,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi B

11

%10,28

31

%28,97

8

%7,48

4

%3,74

4

%3,74

49

%45,79
 

Doğru (%28,97)

Yanlış (%25,23)

Boş (%45,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Nüfus Piramitleri C

7

%6,54

6

%5,61

75

%70,09
 

9

%8,41

10

%9,35
 

Doğru (%70,09)

Yanlış (%20,56)

Boş (%9,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Bir Bilim Olarak Coğrafya E  

3

%2,80

3

%2,80

9

%8,41

84

%78,50

8

%7,48
 

Doğru (%78,50)

Yanlış (%14,02)

Boş (%7,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü C

2

%1,87

8

%7,48

85

%79,44

2

%1,87
 

10

%9,35
 

Doğru (%79,44)

Yanlış (%11,21)

Boş (%9,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 Bilgi Felsefesi E

12

%11,21

2

%1,87

19

%17,76

8

%7,48

8

%7,48

58

%54,21
 

Doğru (%7,48)

Yanlış (%38,32)

Boş (%54,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D

1

%0,93

19

%17,76

4

%3,74

42

%39,25
 

41

%38,32
 

Doğru (%39,25)

Yanlış (%22,43)

Boş (%38,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Ahlak Felsefesi A

80

%74,77

4

%3,74

3

%2,80
 

5

%4,67

15

%14,02
 

Doğru (%74,77)

Yanlış (%11,21)

Boş (%14,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B  

59

%55,14

4

%3,74

1

%0,93

4

%3,74

39

%36,45
 

Doğru (%55,14)

Yanlış (%8,41)

Boş (%36,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Bilgi ve İnanç E

28

%26,17

3

%2,80

1

%0,93

2

%1,87

46

%42,99

27

%25,23
 

Doğru (%42,99)

Yanlış (%31,78)

Boş (%25,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Din ve İslam C

16

%14,95

8

%7,48

15

%14,02
 

7

%6,54

61

%57,01
 

Doğru (%14,02)

Yanlış (%28,97)

Boş (%57,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Din ve İslam D

1

%0,93

1

%0,93

8

%7,48

79

%73,83

4

%3,74

14

%13,08
 

Doğru (%73,83)

Yanlış (%13,08)

Boş (%13,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Dünya ve Ahiret B  

75

%70,09

2

%1,87

5

%4,67

2

%1,87

23

%21,50
 

Doğru (%70,09)

Yanlış (%8,41)

Boş (%21,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 İslam ve İbadet A

13

%12,15

2

%1,87

8

%7,48

1

%0,93

8

%7,48

75

%70,09
 

Doğru (%12,15)

Yanlış (%17,76)

Boş (%70,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Felsefenin Anlamı A      

107

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları A

1

%0,93
  

1

%0,93
 

105

%98,13
 

Doğru (%0,93)

Yanlış (%0,93)

Boş (%98,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 FELSEFE İLE DÜŞÜNME E     

1

%0,93

106

%99,07
 

Doğru (%0,93)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Varlık Felsefesi E     

1

%0,93

106

%99,07
 

Doğru (%0,93)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B      

107

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 SAYILAR E

13

%12,62

4

%3,88

8

%7,77

4

%3,88

9

%8,74

65

%63,11
 

Doğru (%8,74)

Yanlış (%28,16)

Boş (%63,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Köklü ifadeler B

8

%7,77

35

%33,98
 

6

%5,83
 

54

%52,43
 

Doğru (%33,98)

Yanlış (%13,59)

Boş (%52,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Köklü ifadeler A

15

%14,56

2

%1,94

5

%4,85

2

%1,94
 

79

%76,70
 

Doğru (%14,56)

Yanlış (%8,74)

Boş (%76,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 SAYILAR C

2

%1,94

5

%4,85

29

%28,16

5

%4,85

2

%1,94

60

%58,25
 

Doğru (%28,16)

Yanlış (%13,59)

Boş (%58,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Sayı Basamakları E

1

%0,97

2

%1,94

1

%0,97

2

%1,94

2

%1,94

95

%92,23
 

Doğru (%1,94)

Yanlış (%5,83)

Boş (%92,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 SAYILAR C

5

%4,85

12

%11,65

36

%34,95
 

6

%5,83

44

%42,72
 

Doğru (%34,95)

Yanlış (%22,33)

Boş (%42,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Tek ve Çift Sayılar B

16

%15,53

31

%30,10

10

%9,71

7

%6,80

10

%9,71

29

%28,16
 

Doğru (%30,10)

Yanlış (%41,75)

Boş (%28,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 MUTLAK DEĞER D

2

%1,94
 

2

%1,94

11

%10,68

2

%1,94

86

%83,50
 

Doğru (%10,68)

Yanlış (%5,83)

Boş (%83,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 SAYILAR C

2

%1,94

9

%8,74

8

%7,77

8

%7,77

11

%10,68

65

%63,11
 

Doğru (%7,77)

Yanlış (%29,13)

Boş (%63,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 SAYILAR D

3

%2,91

1

%0,97

4

%3,88

38

%36,89

2

%1,94

55

%53,40
 

Doğru (%36,89)

Yanlış (%9,71)

Boş (%53,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 SAYILAR B

1

%0,97

6

%5,83

2

%1,94

1

%0,97

4

%3,88

89

%86,41
 

Doğru (%5,83)

Yanlış (%7,77)

Boş (%86,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Sayı Basamakları D

1

%0,97

5

%4,85

8

%7,77

35

%33,98

4

%3,88

49

%47,57

1

%0,97

Doğru (%33,98)

Yanlış (%18,45)

Boş (%47,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 KÜMELER C

3

%2,91

2

%1,94

6

%5,83

3

%2,91

2

%1,94

87

%84,47
 

Doğru (%5,83)

Yanlış (%9,71)

Boş (%84,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

7

%6,80

4

%3,88

36

%34,95
  

56

%54,37
 

Doğru (%34,95)

Yanlış (%10,68)

Boş (%54,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Fonksiyon Grafikleri C

6

%5,83

1

%0,97

3

%2,91
 

1

%0,97

92

%89,32
 

Doğru (%2,91)

Yanlış (%7,77)

Boş (%89,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 VERİ E

2

%1,94

2

%1,94

3

%2,91

12

%11,65

8

%7,77

76

%73,79
 

Doğru (%7,77)

Yanlış (%18,45)

Boş (%73,79)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Sayı Problemleri D

8

%7,77

4

%3,88

11

%10,68

28

%27,18

9

%8,74

43

%41,75
 

Doğru (%27,18)

Yanlış (%31,07)

Boş (%41,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-21 Sayı Problemleri E

1

%0,97

4

%3,88

10

%9,71

6

%5,83

34

%33,01

48

%46,60
 

Doğru (%33,01)

Yanlış (%20,39)

Boş (%46,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Sayı Problemleri C  

3

%2,91

59

%57,28

1

%0,97

4

%3,88

36

%34,95
 

Doğru (%57,28)

Yanlış (%7,77)

Boş (%34,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Sayı Problemleri B  

14

%13,59

6

%5,83

1

%0,97
 

82

%79,61
 

Doğru (%13,59)

Yanlış (%6,80)

Boş (%79,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C   

3

%2,91
 

1

%0,97

99

%96,12
 

Doğru (%2,91)

Yanlış (%0,97)

Boş (%96,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E  

1

%0,97

2

%1,94
 

27

%26,21

73

%70,87
 

Doğru (%26,21)

Yanlış (%2,91)

Boş (%70,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Kesir Problemleri A

32

%31,07

1

%0,97

2

%1,94

1

%0,97

3

%2,91

64

%62,14
 

Doğru (%31,07)

Yanlış (%6,80)

Boş (%62,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Yaş Problemleri C

1

%0,97

3

%2,91

30

%29,13

2

%1,94
 

67

%65,05
 

Doğru (%29,13)

Yanlış (%5,83)

Boş (%65,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Rutin Olmayan Problemler C

3

%2,91

3

%2,91

19

%18,45

24

%23,30

1

%0,97

53

%51,46
 

Doğru (%18,45)

Yanlış (%30,10)

Boş (%51,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Hareket Problemleri B

3

%2,91

16

%15,53
 

2

%1,94

2

%1,94

80

%77,67
 

Doğru (%15,53)

Yanlış (%6,80)

Boş (%77,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27 Rutin Olmayan Problemler B

5

%4,85

17

%16,50

1

%0,97
  

80

%77,67
 

Doğru (%16,50)

Yanlış (%5,83)

Boş (%77,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayma Yöntemleri B

3

%2,91

6

%5,83

4

%3,88

1

%0,97

1

%0,97

88

%85,44
 

Doğru (%5,83)

Yanlış (%8,74)

Boş (%85,44)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Basit Olayların Olasılıkları D

2

%1,94
 

1

%0,97

3

%2,91

4

%3,88

93

%90,29
 

Doğru (%2,91)

Yanlış (%6,80)

Boş (%90,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 VERİ C  

1

%0,97

6

%5,83

4

%3,88

3

%2,91

89

%86,41
 

Doğru (%5,83)

Yanlış (%7,77)

Boş (%86,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR A

9

%8,74

2

%1,94

1

%0,97

3

%2,91

1

%0,97

87

%84,47
 

Doğru (%8,74)

Yanlış (%6,80)

Boş (%84,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi D

2

%1,94

1

%0,97
 

29

%28,16

1

%0,97

70

%67,96
 

Doğru (%28,16)

Yanlış (%3,88)

Boş (%67,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Dikdörtgen B  

12

%11,65
  

1

%0,97

90

%87,38
 

Doğru (%11,65)

Yanlış (%0,97)

Boş (%87,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-37 Dikdörtgen C   

1

%0,97
  

102

%99,03
 

Doğru (%0,97)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR D    

10

%9,71

1

%0,97

92

%89,32
 

Doğru (%9,71)

Yanlış (%0,97)

Boş (%89,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Dikdörtgen C  

1

%0,97

17

%16,50
  

85

%82,52
 

Doğru (%16,50)

Yanlış (%0,97)

Boş (%82,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR C

1

%0,97
 

14

%13,59

1

%0,97

1

%0,97

86

%83,50
 

Doğru (%13,59)

Yanlış (%2,91)

Boş (%83,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 ANALİTİK GEOMETRİ E  

1

%0,97
 

3

%2,91

3

%2,91

96

%93,20
 

Doğru (%2,91)

Yanlış (%3,88)

Boş (%93,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) D

1

%0,97

1

%0,97

1

%0,97

10

%9,71

1

%0,97

89

%86,41
 

Doğru (%9,71)

Yanlış (%3,88)

Boş (%86,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) E      

103

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle B

7

%9,86

11

%15,49

1

%1,41

3

%4,23

1

%1,41

48

%67,61
 

Doğru (%15,49)

Yanlış (%16,90)

Boş (%67,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E  

1

%1,41

2

%2,82

6

%8,45

10

%14,08

52

%73,24
 

Doğru (%14,08)

Yanlış (%12,68)

Boş (%73,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket D    

14

%19,72

8

%11,27

49

%69,01
 

Doğru (%19,72)

Yanlış (%11,27)

Boş (%69,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı D

6

%8,45

1

%1,41

1

%1,41

7

%9,86

10

%14,08

46

%64,79
 

Doğru (%9,86)

Yanlış (%25,35)

Boş (%64,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Elektriksel Güç ve Enerji C

2

%2,82

1

%1,41

5

%7,04

1

%1,41

4

%5,63

58

%81,69
 

Doğru (%7,04)

Yanlış (%11,27)

Boş (%81,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Işığın Kırılması D  

4

%5,63

1

%1,41
 

3

%4,23

63

%88,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,27)

Boş (%88,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Küresel Aynalar D

7

%9,86

14

%19,72

1

%1,41

2

%2,82
 

47

%66,20
 

Doğru (%2,82)

Yanlış (%30,99)

Boş (%66,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ C  

1

%1,41

3

%4,23
  

67

%94,37
 

Doğru (%4,23)

Yanlış (%1,41)

Boş (%94,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Katılar E  

1

%1,41

1

%1,41

5

%7,04

11

%15,49

53

%74,65
 

Doğru (%15,49)

Yanlış (%9,86)

Boş (%74,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Periyodik Özellikler D

2

%2,82

4

%5,63
 

6

%8,45

1

%1,41

58

%81,69
 

Doğru (%8,45)

Yanlış (%9,86)

Boş (%81,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması D

2

%2,82

2

%2,82
  

1

%1,41

66

%92,96
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,04)

Boş (%92,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar
Kanunu C   

5

%7,04
 

2

%2,82

64

%90,14
 

Doğru (%7,04)

Yanlış (%2,82)

Boş (%90,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

107 921 2193 41071

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Koligatif Özellikler E

1

%1,41
 

2

%2,82

9

%12,68

1

%1,41

58

%81,69
 

Doğru (%1,41)

Yanlış (%16,90)

Boş (%81,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri D    

1

%1,41

1

%1,41

69

%97,18
 

Doğru (%1,41)

Yanlış (%1,41)

Boş (%97,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Protistler C

1

%1,41

3

%4,23

17

%23,94

3

%4,23

6

%8,45

41

%57,75
 

Doğru (%23,94)

Yanlış (%18,31)

Boş (%57,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Sitoplazma D  

1

%1,41

3

%4,23

8

%11,27

7

%9,86

52

%73,24
 

Doğru (%11,27)

Yanlış (%15,49)

Boş (%73,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Endoplazmik Retikulum E   

3

%4,23

2

%2,82

6

%8,45

60

%84,51
 

Doğru (%8,45)

Yanlış (%7,04)

Boş (%84,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Mitoz A

19

%26,76

26

%36,62

1

%1,41

2

%2,82

2

%2,82

21

%29,58
 

Doğru (%26,76)

Yanlış (%43,66)

Boş (%29,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A

12

%16,90

2

%2,82

2

%2,82

6

%8,45

2

%2,82

47

%66,20
 

Doğru (%16,90)

Yanlış (%16,90)

Boş (%66,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Ekosistem Ekolojisi E  

4

%5,63

2

%2,82
 

2

%2,82

63

%88,73
 

Doğru (%2,82)

Yanlış (%8,45)

Boş (%88,73)
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