
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,7 8,1 26,80 11,1 5,3 9,74 16,9 4,0 15,78 5,7 5,3 4,28 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 81,7 39,5 71,61 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 35 5 33,75 14 6 12,50 36 2 35,50 18 1 17,75 27 5 25,75 37 0 37,00 29 6 27,50 196 25 189,75 293,338 1 121 430,803 1 12 421,870 1 4

2 12028 ONUR KULAN 12O 37 3 36,25 14 6 12,50 30 5 28,75 16 3 15,25 29 7 27,25 32 5 30,75 158 29 150,75 206,645 4 1148 405,293 2 28 305,030 2 151

3 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 33 6 31,50 10 8 8,00 26 3 25,25 12 4 11,00 27 4 26,00 19 12 16,00 127 37 117,75 186,780 12 1730 340,320 3 291 281,010 3 320

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 37 3 36,25 14 4 13,00 31 8 29,00 10 10 7,50 22 12 19,00 16 14 12,50 130 51 117,25 198,308 6 1375 320,408 4 446 273,478 4 424

5 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 30 10 27,50 10 8 8,00 31 4 30,00 5 5 3,75 22 3 21,25 17 8 15,00 115 38 105,50 179,238 21 1959 315,090 5 491 260,003 7 639

6 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 34 5 32,75 12 5 10,75 29 5 27,75 13 5 11,75 19 8 17,00 15 14 11,50 122 42 111,50 195,280 8 1475 310,408 6 516 264,780 5 562

7 12087 ADİLE ÇAKIR 12 32 6 30,50 12 8 10,00 27 2 26,50 9 8 7,00 22 11 19,25 17 15 13,25 119 50 106,50 184,725 13 1786 309,070 7 529 260,120 6 634

8 12281 CEYDANUR SENKUS 12A 34 3 33,25 14 5 12,75 25 5 23,75 20 10 17,50 18 9 15,75 111 32 103,00 179,503 20 1943 307,223 8 549 249,863 10 821

9 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 34 3 33,25 13 3 12,25 23 1 22,75 10 1 9,75 15 2 14,50 14 7 12,25 109 17 104,75 189,335 11 1657 300,473 9 623 251,685 8 796

10 84006 ELIF NAS CEVHER 12 35 5 33,75 11 9 8,75 24 5 22,75 10 10 7,50 12 7 10,25 21 8 19,00 113 44 102,00 183,093 17 1839 299,718 10 632 233,418 16 1215

11 12204 RANA ATLI 12 32 8 30,00 14 6 12,50 24 6 22,50 11 9 8,75 15 7 13,25 16 16 12,00 112 52 99,00 184,473 14 1796 290,735 11 738 243,178 12 974

12 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 33 7 31,25 12 6 10,50 25 4 24,00 9 9 6,75 16 11 13,25 14 8 12,00 109 45 97,75 182,915 18 1845 286,333 12 800 241,570 13 1010

13 12218 ARDA KOÇ 12A 35 5 33,75 11 8 9,00 25 6 23,50 6 6 4,50 21 14 17,50 10 25 3,75 108 64 92,00 180,703 19 1916 273,198 13 942 251,103 9 805

14 12171 NİSA NUR SERT 12 32 6 30,50 11 6 9,50 22 5 20,75 8 6 6,50 16 4 15,00 8 11 5,25 97 38 87,50 176,755 23 2050 267,120 14 1011 240,065 14 1059

15 12237 ENES ARICI 12 34 5 32,75 15 4 14,00 25 8 23,00 10 6 8,50 9 9 6,75 11 15 7,25 104 47 92,25 189,643 10 1651 263,913 15 1051 230,458 19 1289

16 12025 FURKAN KOS 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 10 10 7,50 16 11 13,25 88 43 76,67 163,564 32 2861 253,867 16 1219 205,571 30 2010

17 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 8 28,00 10 6 8,50 19 3 18,25 7 1 6,75 10 8 8,00 10 3 9,25 86 29 78,75 170,098 28 2389 251,610 17 1251 213,718 25 1756

18 12158 HİLAL ALTAN 12 32 7 30,25 10 8 8,00 16 7 14,25 9 7 7,25 10 8 8,00 12 11 9,25 89 48 77,00 167,925 30 2501 247,103 18 1306 211,475 27 1832

19 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 20 10 17,50 1 1 0,75 83 33 74,17 163,564 32 2861 246,072 19 1319 233,371 17 1217

20 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 18 11 15,25 6 15 2,25 86 48 73,42 163,564 32 2861 244,182 20 1354 227,116 20 1384

21 12241 NİSANUR AYER 12 30 10 27,50 15 4 14,00 17 4 16,00 4 5 2,75 11 3 10,25 5 2 4,50 82 28 75,00 168,608 29 2437 241,365 21 1405 218,433 23 1632

22 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 32 1 31,75 14 2 13,50 13 1 12,75 2 3 1,25 12 4 11,00 5 9 2,75 78 20 73,00 167,200 31 2524 238,553 22 1454 219,070 21 1599

23 84714 AHMET ARSLAN 12 32 5 30,75 13 4 12,00 18 2 17,50 6 4 5,00 10 7 8,25 4 5 2,75 83 27 76,25 174,368 26 2170 237,473 23 1480 218,833 22 1609

24 12170 ZEHRA ZAMAN 12 32 7 30,25 13 6 11,50 17 3 16,25 5 5 3,75 6 7 4,25 10 10 7,50 83 38 73,50 170,250 27 2383 236,033 24 1508 203,455 33 2069

25 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 14 6 12,50 0 1 -0,25 9 7 7,25 9 12 6,00 94 48 81,42 201,399 5 1282 233,167 25 1553 244,781 11 936

26 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 13 5 11,75 4 9 1,75 79 36 69,42 163,564 32 2861 233,142 26 1554 217,386 24 1666

27 12195 SUDENAZ YUMUK 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 11 9 8,75 5 8 3,00 78 39 67,67 163,564 32 2861 228,862 27 1626 209,046 28 1894

28 12229 TALHA GÜRCAN 12 28 5 26,75 15 3 14,25 20 3 19,25 7 6 5,50 4 7 2,25 7 8 5,00 81 32 73,00 175,163 25 2137 228,368 28 1635 202,968 35 2086

29 12315 YAĞIZ AYDIN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 5 6 3,50 10 15 6,25 77 43 65,67 163,564 32 2861 224,582 29 1700 194,451 48 2339

30 12169 S CEYLİN URLU 12 25 8 23,00 9 1 8,75 20 2 19,50 2 0 2,00 12 10 9,50 2 1 1,75 70 22 64,50 160,565 46 2946 223,935 30 1711 208,025 29 1928
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,7 8,1 26,80 11,1 5,3 9,74 16,9 4,0 15,78 5,7 5,3 4,28 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 81,7 39,5 71,61 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

31 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 28 7 26,25 11 7 9,25 18 5 16,75 4 8 2,00 8 11 5,25 8 12 5,00 77 50 64,50 161,583 45 2914 222,593 31 1749 197,268 42 2267

32 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 14 14 10,50 7 5 5,75 7 13 3,75 90 54 75,92 195,754 7 1457 221,917 32 1758 200,706 38 2162

33 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 11 6 9,50 18 2 17,50 0 7 -1,75 9 6 7,50 5 5 3,75 71 36 62,00 157,453 49 3007 220,220 33 1786 199,253 40 2209

34 12168 MELİH EREN KURŞUN   25 12 22,00 10 10 7,50 19 8 17,00 3 7 1,25 12 8 10,00 3 6 1,50 72 51 59,25 154,118 52 3080 217,895 34 1837 202,748 36 2094

35 0 DİDEM ERDEM 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 5 4 4,00 5 5 3,75 72 31 63,67 163,564 32 2861 217,607 35 1841 195,841 46 2304

36 12267 EMENTE DOLGUN 12 29 10 26,50 8 7 6,25 16 6 14,50 4 6 2,50 10 10 7,50 5 9 2,75 72 48 60,00 156,265 50 3023 217,340 36 1845 198,025 41 2253

37 12143 SUDE CİRMAN 12 32 6 30,50 10 4 9,00 11 3 10,25 4 1 3,75 7 6 5,50 5 6 3,50 69 26 62,50 160,503 47 2950 217,070 37 1853 196,853 43 2278

38 12240 BEGÜM SAROHAN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 8 4 7,00 2 7 0,25 72 33 63,17 163,564 32 2861 214,947 38 1885 204,181 32 2045

39 12313 EMRE YORULMAZ 12 30 7 28,25 15 5 13,75 17 8 15,00 12 8 10,00 4 9 1,75 3 12 0,00 81 49 68,75 176,608 24 2058 214,103 39 1907 203,073 34 2082

40 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 7 11 4,25 4 7 2,25 73 40 62,42 163,564 32 2861 213,542 40 1919 196,536 44 2284

41 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 29 8 27,00 6 2 5,50 14 3 13,25 2 4 1,00 11 3 10,25 3 12 0,00 65 32 57,00 152,685 53 3100 213,465 41 1920 201,970 37 2129

42 12301 ARDA YILDIRIM 12A 30 6 28,50 12 6 10,50 17 2 16,50 4 8 2,00 13 9 10,75 5 3 4,25 6 3 5,25 0 6 -1,50 87 43 76,25 211,053 3 1047 207,490 42 2047 234,943 15 1179

43 12144 BEGÜM AKPINAR 12 30 10 27,50 17 1 16,75 8 1 7,75 9 12 6,00 64 24 58,00 158,845 48 2978 206,785 43 2064 196,525 45 2285

44 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 1 5 -0,25 75 33 66,17 184,097 16 1810 204,817 44 2127 204,536 31 2032

45 12063 SARP SÜTUNÇ 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 6 10 3,50 0 1 -0,25 68 33 59,17 163,564 32 2861 204,112 45 2144 194,451 48 2339

46 12175 BERSAN TOPAL 12A 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 9 9 6,75 2 0 2,00 73 31 64,67 184,162 15 1809 200,502 46 2232 211,619 26 1827

47 12377 R OKAY AKCAN 12C 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 2 8 0,00 3 6 1,50 67 36 57,42 163,564 32 2861 199,512 47 2257 184,721 52 2582

48 12321 UMUT YILMAZ 12 25 11 22,25 13 2 12,50 6 2 5,50 5 5 3,75 4 7 2,25 5 5 3,75 58 32 50,00 149,705 56 3159 197,053 48 2307 176,640 54 2768

49 12403 AYŞE AYDIN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 15 2 14,50 7 5 5,75 2 5 0,75 86 34 76,92 225,819 2 772 196,977 49 2312 232,586 18 1237

50 12040 METEHAN TAŞKIN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 3 11 0,25 3 11 0,25 68 44 56,42 163,564 32 2861 196,877 50 2315 185,416 51 2565

51 12342 FURKAN METE 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 63 25 56,17 163,564 32 2861 195,652 51 2350 186,111 50 2547

52 12400 DAMLA CANLI 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 5 2 4,50 5 3 4,25 1 10 -1,50 6 17 1,75 79 54 64,92 190,757 9 1609 195,322 52 2362 194,929 47 2330

53 12064 HATİCE OKYAY 12 21 18 16,50 11 5 9,75 7 3 6,25 4 12 1,00 7 11 4,25 11 22 5,50 61 71 43,25 137,575 63 3273 195,090 53 2371 169,650 59 2911

54 12185 NEHİR YÜCE 12A 24 11 21,25 13 1 12,75 9 3 8,25 3 5 1,75 2 4 1,00 5 4 4,00 56 28 49,00 149,735 55 3157 194,928 54 2374 173,195 56 2844

55 12051 RÜMEYSA TETİK 12 21 12 18,00 5 5 3,75 11 1 10,75 3 5 1,75 4 4 3,00 6 0 6,00 50 27 43,25 138,393 62 3270 194,485 55 2389 167,023 62 2959

56 12079 BEGÜM MALKOÇ 12A 26 7 24,25 11 2 10,50 11 2 10,50 4 1 3,75 3 5 1,75 2 6 0,50 57 23 51,25 155,505 51 3055 192,638 56 2439 181,250 53 2674

57 12172 SİMGE KARABULUT 12 24 13 20,75 13 6 11,50 5 3 4,25 3 5 1,75 5 5 3,75 4 11 1,25 54 43 43,25 142,975 60 3245 186,938 57 2608 173,850 55 2832

58 12228 KAAN SEMİH KURT 12 23 14 19,50 8 10 5,50 11 4 10,00 5 7 3,25 4 3 3,25 1 1 0,75 52 39 42,25 143,053 59 3244 184,305 58 2699 172,538 57 2854

59 12284 AHMET ÇOBAN 12A 28 6 26,50 12 6 10,50 8 1 7,75 2 6 0,50 3 11 0,25 53 30 45,50 150,340 54 3149 184,235 59 2702 172,440 58 2855

60 12420 AYTEN UZUN 12 26 9 23,75 6 4 5,00 8 2 7,50 4 5 2,75 2 8 0,00 5 13 1,75 51 41 40,75 143,720 58 3239 178,818 60 2847 164,200 63 3014
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,7 8,1 26,80 11,1 5,3 9,74 16,9 4,0 15,78 5,7 5,3 4,28 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 81,7 39,5 71,61 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

61 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 23 12 20,00 9 5 7,75 7 7 5,25 1 4 0,00 5 5 3,75 0 4 -1,00 45 37 35,75 136,800 64 3278 174,620 61 2972 167,465 61 2955

62 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 19 19 14,25 5 8 3,00 15 10 12,50 3 11 0,25 6 9 3,75 3 13 -0,25 51 70 33,50 133,550 65 3293 173,588 62 3009 164,095 64 3016

63 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 30 10 27,50 9 8 7,00 2 2 1,50 2 5 0,75 15 11 12,25 0 1 -0,25 3 11 0,25 61 48 49,00 178,673 22 1979 170,845 63 3059 199,713 39 2193

64 12394 ARCAN VAROL 12D 28 12 25,00 14 6 12,50 5 10 2,50 4 9 1,75 2 8 0,00 2 19 -2,75 55 64 39,00 146,893 57 3187 170,225 64 3076 167,483 60 2954

65 12423 İLAYDA SARI 12G 20 15 16,25 5 7 3,25 3 7 1,25 2 11 -0,75 2 5 0,75 8 14 4,50 40 59 25,25 121,640 66 3317 164,313 65 3194 143,445 66 3255

66 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 16 9 13,75 4 4 3,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 7 15 3,25 5 3 4,25 0 7 -1,75 34 43 23,25 141,950 61 3254 143,063 66 3308 148,960 65 3216
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,7 8,1 26,80 11,1 5,3 9,74 16,9 4,0 15,78 5,7 5,3 4,28 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 81,7 39,5 71,61 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 35 5 33,75 14 6 12,50 36 2 35,50 18 1 17,75 27 5 25,75 37 0 37,00 29 6 27,50 196 25 189,75 293,338 1 121 430,803 1 12 421,870 1 4

2 12028 ONUR KULAN 12O 37 3 36,25 14 6 12,50 30 5 28,75 16 3 15,25 29 7 27,25 32 5 30,75 158 29 150,75 206,645 4 1148 405,293 2 28 305,030 2 151

3 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 33 6 31,50 10 8 8,00 26 3 25,25 12 4 11,00 27 4 26,00 19 12 16,00 127 37 117,75 186,780 12 1730 340,320 3 291 281,010 3 320

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 37 3 36,25 14 4 13,00 31 8 29,00 10 10 7,50 22 12 19,00 16 14 12,50 130 51 117,25 198,308 6 1375 320,408 4 446 273,478 4 424

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 34 5 32,75 12 5 10,75 29 5 27,75 13 5 11,75 19 8 17,00 15 14 11,50 122 42 111,50 195,280 8 1475 310,408 6 516 264,780 5 562

6 12087 ADİLE ÇAKIR 12 32 6 30,50 12 8 10,00 27 2 26,50 9 8 7,00 22 11 19,25 17 15 13,25 119 50 106,50 184,725 13 1786 309,070 7 529 260,120 6 634

7 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 30 10 27,50 10 8 8,00 31 4 30,00 5 5 3,75 22 3 21,25 17 8 15,00 115 38 105,50 179,238 21 1959 315,090 5 491 260,003 7 639

8 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 34 3 33,25 13 3 12,25 23 1 22,75 10 1 9,75 15 2 14,50 14 7 12,25 109 17 104,75 189,335 11 1657 300,473 9 623 251,685 8 796

9 12218 ARDA KOÇ 12A 35 5 33,75 11 8 9,00 25 6 23,50 6 6 4,50 21 14 17,50 10 25 3,75 108 64 92,00 180,703 19 1916 273,198 13 942 251,103 9 805

10 12281 CEYDANUR SENKUS 12A 34 3 33,25 14 5 12,75 25 5 23,75 20 10 17,50 18 9 15,75 111 32 103,00 179,503 20 1943 307,223 8 549 249,863 10 821

11 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 14 6 12,50 0 1 -0,25 9 7 7,25 9 12 6,00 94 48 81,42 201,399 5 1282 233,167 25 1553 244,781 11 936

12 12204 RANA ATLI 12 32 8 30,00 14 6 12,50 24 6 22,50 11 9 8,75 15 7 13,25 16 16 12,00 112 52 99,00 184,473 14 1796 290,735 11 738 243,178 12 974

13 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 33 7 31,25 12 6 10,50 25 4 24,00 9 9 6,75 16 11 13,25 14 8 12,00 109 45 97,75 182,915 18 1845 286,333 12 800 241,570 13 1010

14 12171 NİSA NUR SERT 12 32 6 30,50 11 6 9,50 22 5 20,75 8 6 6,50 16 4 15,00 8 11 5,25 97 38 87,50 176,755 23 2050 267,120 14 1011 240,065 14 1059

15 12301 ARDA YILDIRIM 12A 30 6 28,50 12 6 10,50 17 2 16,50 4 8 2,00 13 9 10,75 5 3 4,25 6 3 5,25 0 6 -1,50 87 43 76,25 211,053 3 1047 207,490 42 2047 234,943 15 1179

16 84006 ELIF NAS CEVHER 12 35 5 33,75 11 9 8,75 24 5 22,75 10 10 7,50 12 7 10,25 21 8 19,00 113 44 102,00 183,093 17 1839 299,718 10 632 233,418 16 1215

17 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 20 10 17,50 1 1 0,75 83 33 74,17 163,564 32 2861 246,072 19 1319 233,371 17 1217

18 12403 AYŞE AYDIN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 15 2 14,50 7 5 5,75 2 5 0,75 86 34 76,92 225,819 2 772 196,977 49 2312 232,586 18 1237

19 12237 ENES ARICI 12 34 5 32,75 15 4 14,00 25 8 23,00 10 6 8,50 9 9 6,75 11 15 7,25 104 47 92,25 189,643 10 1651 263,913 15 1051 230,458 19 1289

20 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 18 11 15,25 6 15 2,25 86 48 73,42 163,564 32 2861 244,182 20 1354 227,116 20 1384

21 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 32 1 31,75 14 2 13,50 13 1 12,75 2 3 1,25 12 4 11,00 5 9 2,75 78 20 73,00 167,200 31 2524 238,553 22 1454 219,070 21 1599

22 84714 AHMET ARSLAN 12 32 5 30,75 13 4 12,00 18 2 17,50 6 4 5,00 10 7 8,25 4 5 2,75 83 27 76,25 174,368 26 2170 237,473 23 1480 218,833 22 1609

23 12241 NİSANUR AYER 12 30 10 27,50 15 4 14,00 17 4 16,00 4 5 2,75 11 3 10,25 5 2 4,50 82 28 75,00 168,608 29 2437 241,365 21 1405 218,433 23 1632

24 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 13 5 11,75 4 9 1,75 79 36 69,42 163,564 32 2861 233,142 26 1554 217,386 24 1666

25 12173 IRMAK KORKMAZ 12 30 8 28,00 10 6 8,50 19 3 18,25 7 1 6,75 10 8 8,00 10 3 9,25 86 29 78,75 170,098 28 2389 251,610 17 1251 213,718 25 1756

26 12175 BERSAN TOPAL 12A 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 9 9 6,75 2 0 2,00 73 31 64,67 184,162 15 1809 200,502 46 2232 211,619 26 1827

27 12158 HİLAL ALTAN 12 32 7 30,25 10 8 8,00 16 7 14,25 9 7 7,25 10 8 8,00 12 11 9,25 89 48 77,00 167,925 30 2501 247,103 18 1306 211,475 27 1832

28 12195 SUDENAZ YUMUK 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 11 9 8,75 5 8 3,00 78 39 67,67 163,564 32 2861 228,862 27 1626 209,046 28 1894

29 12169 S CEYLİN URLU 12 25 8 23,00 9 1 8,75 20 2 19,50 2 0 2,00 12 10 9,50 2 1 1,75 70 22 64,50 160,565 46 2946 223,935 30 1711 208,025 29 1928

30 12025 FURKAN KOS 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 10 10 7,50 16 11 13,25 88 43 76,67 163,564 32 2861 253,867 16 1219 205,571 30 2010
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,7 8,1 26,80 11,1 5,3 9,74 16,9 4,0 15,78 5,7 5,3 4,28 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 81,7 39,5 71,61 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

31 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 1 5 -0,25 75 33 66,17 184,097 16 1810 204,817 44 2127 204,536 31 2032

32 12240 BEGÜM SAROHAN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 8 4 7,00 2 7 0,25 72 33 63,17 163,564 32 2861 214,947 38 1885 204,181 32 2045

33 12170 ZEHRA ZAMAN 12 32 7 30,25 13 6 11,50 17 3 16,25 5 5 3,75 6 7 4,25 10 10 7,50 83 38 73,50 170,250 27 2383 236,033 24 1508 203,455 33 2069

34 12313 EMRE YORULMAZ 12 30 7 28,25 15 5 13,75 17 8 15,00 12 8 10,00 4 9 1,75 3 12 0,00 81 49 68,75 176,608 24 2058 214,103 39 1907 203,073 34 2082

35 12229 TALHA GÜRCAN 12 28 5 26,75 15 3 14,25 20 3 19,25 7 6 5,50 4 7 2,25 7 8 5,00 81 32 73,00 175,163 25 2137 228,368 28 1635 202,968 35 2086

36 12168 MELİH EREN KURŞUN   25 12 22,00 10 10 7,50 19 8 17,00 3 7 1,25 12 8 10,00 3 6 1,50 72 51 59,25 154,118 52 3080 217,895 34 1837 202,748 36 2094

37 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 29 8 27,00 6 2 5,50 14 3 13,25 2 4 1,00 11 3 10,25 3 12 0,00 65 32 57,00 152,685 53 3100 213,465 41 1920 201,970 37 2129

38 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 14 14 10,50 7 5 5,75 7 13 3,75 90 54 75,92 195,754 7 1457 221,917 32 1758 200,706 38 2162

39 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 30 10 27,50 9 8 7,00 2 2 1,50 2 5 0,75 15 11 12,25 0 1 -0,25 3 11 0,25 61 48 49,00 178,673 22 1979 170,845 63 3059 199,713 39 2193

40 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 10 25,50 11 6 9,50 18 2 17,50 0 7 -1,75 9 6 7,50 5 5 3,75 71 36 62,00 157,453 49 3007 220,220 33 1786 199,253 40 2209

41 12267 EMENTE DOLGUN 12 29 10 26,50 8 7 6,25 16 6 14,50 4 6 2,50 10 10 7,50 5 9 2,75 72 48 60,00 156,265 50 3023 217,340 36 1845 198,025 41 2253

42 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 28 7 26,25 11 7 9,25 18 5 16,75 4 8 2,00 8 11 5,25 8 12 5,00 77 50 64,50 161,583 45 2914 222,593 31 1749 197,268 42 2267

43 12143 SUDE CİRMAN 12 32 6 30,50 10 4 9,00 11 3 10,25 4 1 3,75 7 6 5,50 5 6 3,50 69 26 62,50 160,503 47 2950 217,070 37 1853 196,853 43 2278

44 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 7 11 4,25 4 7 2,25 73 40 62,42 163,564 32 2861 213,542 40 1919 196,536 44 2284

45 12144 BEGÜM AKPINAR 12 30 10 27,50 17 1 16,75 8 1 7,75 9 12 6,00 64 24 58,00 158,845 48 2978 206,785 43 2064 196,525 45 2285

46 0 DİDEM ERDEM 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 5 4 4,00 5 5 3,75 72 31 63,67 163,564 32 2861 217,607 35 1841 195,841 46 2304

47 12400 DAMLA CANLI 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 5 2 4,50 5 3 4,25 1 10 -1,50 6 17 1,75 79 54 64,92 190,757 9 1609 195,322 52 2362 194,929 47 2330

48 12315 YAĞIZ AYDIN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 5 6 3,50 10 15 6,25 77 43 65,67 163,564 32 2861 224,582 29 1700 194,451 48 2339

49 12063 SARP SÜTUNÇ 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 6 10 3,50 0 1 -0,25 68 33 59,17 163,564 32 2861 204,112 45 2144 194,451 48 2339

50 12342 FURKAN METE 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 63 25 56,17 163,564 32 2861 195,652 51 2350 186,111 50 2547

51 12040 METEHAN TAŞKIN 12 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 3 11 0,25 3 11 0,25 68 44 56,42 163,564 32 2861 196,877 50 2315 185,416 51 2565

52 12377 R OKAY AKCAN 12C 28 8 26,42 11 5 9,58 17 4 15,67 6 5 4,25 2 8 0,00 3 6 1,50 67 36 57,42 163,564 32 2861 199,512 47 2257 184,721 52 2582

53 12079 BEGÜM MALKOÇ 12A 26 7 24,25 11 2 10,50 11 2 10,50 4 1 3,75 3 5 1,75 2 6 0,50 57 23 51,25 155,505 51 3055 192,638 56 2439 181,250 53 2674

54 12321 UMUT YILMAZ 12 25 11 22,25 13 2 12,50 6 2 5,50 5 5 3,75 4 7 2,25 5 5 3,75 58 32 50,00 149,705 56 3159 197,053 48 2307 176,640 54 2768

55 12172 SİMGE KARABULUT 12 24 13 20,75 13 6 11,50 5 3 4,25 3 5 1,75 5 5 3,75 4 11 1,25 54 43 43,25 142,975 60 3245 186,938 57 2608 173,850 55 2832

56 12185 NEHİR YÜCE 12A 24 11 21,25 13 1 12,75 9 3 8,25 3 5 1,75 2 4 1,00 5 4 4,00 56 28 49,00 149,735 55 3157 194,928 54 2374 173,195 56 2844

57 12228 KAAN SEMİH KURT 12 23 14 19,50 8 10 5,50 11 4 10,00 5 7 3,25 4 3 3,25 1 1 0,75 52 39 42,25 143,053 59 3244 184,305 58 2699 172,538 57 2854

58 12284 AHMET ÇOBAN 12A 28 6 26,50 12 6 10,50 8 1 7,75 2 6 0,50 3 11 0,25 53 30 45,50 150,340 54 3149 184,235 59 2702 172,440 58 2855

59 12064 HATİCE OKYAY 12 21 18 16,50 11 5 9,75 7 3 6,25 4 12 1,00 7 11 4,25 11 22 5,50 61 71 43,25 137,575 63 3273 195,090 53 2371 169,650 59 2911

60 12394 ARCAN VAROL 12D 28 12 25,00 14 6 12,50 5 10 2,50 4 9 1,75 2 8 0,00 2 19 -2,75 55 64 39,00 146,893 57 3187 170,225 64 3076 167,483 60 2954
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,7 9,2 25,38 12,2 4,4 11,04 13,0 4,9 11,77 6,5 4,4 5,39 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 90,5 41,4 80,13 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 28,7 8,1 26,80 11,1 5,3 9,74 16,9 4,0 15,78 5,7 5,3 4,28 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 81,7 39,5 71,61 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

61 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 23 12 20,00 9 5 7,75 7 7 5,25 1 4 0,00 5 5 3,75 0 4 -1,00 45 37 35,75 136,800 64 3278 174,620 61 2972 167,465 61 2955

62 12051 RÜMEYSA TETİK 12 21 12 18,00 5 5 3,75 11 1 10,75 3 5 1,75 4 4 3,00 6 0 6,00 50 27 43,25 138,393 62 3270 194,485 55 2389 167,023 62 2959

63 12420 AYTEN UZUN 12 26 9 23,75 6 4 5,00 8 2 7,50 4 5 2,75 2 8 0,00 5 13 1,75 51 41 40,75 143,720 58 3239 178,818 60 2847 164,200 63 3014

64 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 19 19 14,25 5 8 3,00 15 10 12,50 3 11 0,25 6 9 3,75 3 13 -0,25 51 70 33,50 133,550 65 3293 173,588 62 3009 164,095 64 3016

65 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 16 9 13,75 4 4 3,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 7 15 3,25 5 3 4,25 0 7 -1,75 34 43 23,25 141,950 61 3254 143,063 66 3308 148,960 65 3216

66 12423 İLAYDA SARI 12G 20 15 16,25 5 7 3,25 3 7 1,25 2 11 -0,75 2 5 0,75 8 14 4,50 40 59 25,25 121,640 66 3317 164,313 65 3194 143,445 66 3255
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 19,2 16,8 15,01 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 27 5 25,75 37 0 37,00 29 6 27,50 93 11 90,25 293,338 1 1 121 430,803 1 1 12 421,870 1 1 4

2 12028 ONUR KULAN 12O 29 7 27,25 32 5 30,75 61 12 58,00 206,645 1 4 1148 405,293 1 2 28 305,030 1 2 151

3 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 27 4 26,00 19 12 16,00 46 16 42,00 186,780 5 12 1730 340,320 1 3 291 281,010 1 3 320

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 22 12 19,00 16 14 12,50 38 26 31,50 198,308 1 6 1375 320,408 1 4 446 273,478 1 4 424

5 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 22 3 21,25 17 8 15,00 39 11 36,25 179,238 9 21 1959 315,090 2 5 491 260,003 3 7 639

6 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 19 8 17,00 15 14 11,50 34 22 28,50 195,280 4 8 1475 310,408 3 6 516 264,780 2 5 562

7 12087 ADİLE ÇAKIR 12 22 11 19,25 17 15 13,25 39 26 32,50 184,725 5 13 1786 309,070 1 7 529 260,120 1 6 634

8 12281 CEYDANUR SENKUS 12A 20 10 17,50 18 9 15,75 38 19 33,25 179,503 8 20 1943 307,223 4 8 549 249,863 5 10 821

9 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 15 2 14,50 14 7 12,25 29 9 26,75 189,335 4 11 1657 300,473 2 9 623 251,685 2 8 796

10 84006 ELIF NAS CEVHER 12 12 7 10,25 21 8 19,00 33 15 29,25 183,093 8 17 1839 299,718 3 10 632 233,418 6 16 1215

11 12204 RANA ATLI 12 15 7 13,25 16 16 12,00 31 23 25,25 184,473 6 14 1796 290,735 4 11 738 243,178 3 12 974

12 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 16 11 13,25 14 8 12,00 30 19 25,25 182,915 9 18 1845 286,333 5 12 800 241,570 4 13 1010

13 12218 ARDA KOÇ 12A 21 14 17,50 10 25 3,75 31 39 21,25 180,703 7 19 1916 273,198 5 13 942 251,103 4 9 805

14 12171 NİSA NUR SERT 12 16 4 15,00 8 11 5,25 24 15 20,25 176,755 11 23 2050 267,120 6 14 1011 240,065 5 14 1059

15 12237 ENES ARICI 12 9 9 6,75 11 15 7,25 20 24 14,00 189,643 3 10 1651 263,913 7 15 1051 230,458 8 19 1289

16 12025 FURKAN KOS 12 10 10 7,50 16 11 13,25 26 21 20,75 163,564 20 32 2861 253,867 8 16 1219 205,571 18 30 2010

17 12173 IRMAK KORKMAZ 12 10 8 8,00 10 3 9,25 20 11 17,25 170,098 16 28 2389 251,610 9 17 1251 213,718 14 25 1756

18 12158 HİLAL ALTAN 12 10 8 8,00 12 11 9,25 22 19 17,25 167,925 18 30 2501 247,103 10 18 1306 211,475 15 27 1832

19 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 20 10 17,50 1 1 0,75 21 11 18,25 163,564 10 32 2861 246,072 6 19 1319 233,371 8 17 1217

20 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 18 11 15,25 6 15 2,25 24 26 17,50 163,564 20 32 2861 244,182 11 20 1354 227,116 9 20 1384

21 12241 NİSANUR AYER 12 11 3 10,25 5 2 4,50 16 5 14,75 168,608 17 29 2437 241,365 12 21 1405 218,433 12 23 1632

22 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 12 4 11,00 5 9 2,75 17 13 13,75 167,200 19 31 2524 238,553 13 22 1454 219,070 10 21 1599

23 84714 AHMET ARSLAN 12 10 7 8,25 4 5 2,75 14 12 11,00 174,368 14 26 2170 237,473 14 23 1480 218,833 11 22 1609

24 12170 ZEHRA ZAMAN 12 6 7 4,25 10 10 7,50 16 17 11,75 170,250 15 27 2383 236,033 15 24 1508 203,455 21 33 2069

25 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 14 6 12,50 0 1 -0,25 9 7 7,25 9 12 6,00 32 26 25,50 201,399 2 5 1282 233,167 7 25 1553 244,781 6 11 936

26 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 13 5 11,75 4 9 1,75 17 14 13,50 163,564 20 32 2861 233,142 16 26 1554 217,386 13 24 1666

27 12195 SUDENAZ YUMUK 12 11 9 8,75 5 8 3,00 16 17 11,75 163,564 20 32 2861 228,862 17 27 1626 209,046 16 28 1894

28 12229 TALHA GÜRCAN 12 4 7 2,25 7 8 5,00 11 15 7,25 175,163 13 25 2137 228,368 18 28 1635 202,968 23 35 2086

29 12315 YAĞIZ AYDIN 12 5 6 3,50 10 15 6,25 15 21 9,75 163,564 20 32 2861 224,582 19 29 1700 194,451 33 48 2339

30 12169 S CEYLİN URLU 12 12 10 9,50 2 1 1,75 14 11 11,25 160,565 31 46 2946 223,935 20 30 1711 208,025 17 29 1928
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 19,2 16,8 15,01 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

31 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 8 11 5,25 8 12 5,00 16 23 10,25 161,583 11 45 2914 222,593 8 31 1749 197,268 11 42 2267

32 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 14 14 10,50 7 5 5,75 7 13 3,75 28 32 20,00 195,754 3 7 1457 221,917 9 32 1758 200,706 10 38 2162

33 12147 RAVZANUR AYTUN 12 9 6 7,50 5 5 3,75 14 11 11,25 157,453 34 49 3007 220,220 21 33 1786 199,253 26 40 2209

34 12168 MELİH EREN KURŞUN   12 8 10,00 3 6 1,50 15 14 11,50 154,118 1 52 3080 217,895 1 34 1837 202,748 1 36 2094

35 0 DİDEM ERDEM 12 5 4 4,00 5 5 3,75 10 9 7,75 163,564 20 32 2861 217,607 22 35 1841 195,841 31 46 2304

36 12267 EMENTE DOLGUN 12 10 10 7,50 5 9 2,75 15 19 10,25 156,265 35 50 3023 217,340 23 36 1845 198,025 27 41 2253

37 12143 SUDE CİRMAN 12 7 6 5,50 5 6 3,50 12 12 9,00 160,503 32 47 2950 217,070 24 37 1853 196,853 28 43 2278

38 12240 BEGÜM SAROHAN 12 8 4 7,00 2 7 0,25 10 11 7,25 163,564 20 32 2861 214,947 25 38 1885 204,181 20 32 2045

39 12313 EMRE YORULMAZ 12 4 9 1,75 3 12 0,00 7 21 1,75 176,608 12 24 2058 214,103 26 39 1907 203,073 22 34 2082

40 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 7 11 4,25 4 7 2,25 11 18 6,50 163,564 20 32 2861 213,542 27 40 1919 196,536 29 44 2284

41 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 11 3 10,25 3 12 0,00 14 15 10,25 152,685 36 53 3100 213,465 28 41 1920 201,970 24 37 2129

42 12301 ARDA YILDIRIM 12A 13 9 10,75 5 3 4,25 6 3 5,25 0 6 -1,50 24 21 18,75 211,053 1 3 1047 207,490 10 42 2047 234,943 7 15 1179

43 12144 BEGÜM AKPINAR 12 9 12 6,00 9 12 6,00 158,845 33 48 2978 206,785 29 43 2064 196,525 30 45 2285

44 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 3 0 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 1 5 -0,25 13 11 10,25 184,097 7 16 1810 204,817 30 44 2127 204,536 19 31 2032

45 12063 SARP SÜTUNÇ 12 6 10 3,50 0 1 -0,25 6 11 3,25 163,564 20 32 2861 204,112 31 45 2144 194,451 33 48 2339

46 12175 BERSAN TOPAL 12A 9 9 6,75 2 0 2,00 11 9 8,75 184,162 6 15 1809 200,502 11 46 2232 211,619 9 26 1827

47 12377 R OKAY AKCAN 12C 2 8 0,00 3 6 1,50 5 14 1,50 163,564 1 32 2861 199,512 1 47 2257 184,721 1 52 2582

48 12321 UMUT YILMAZ 12 4 7 2,25 5 5 3,75 9 12 6,00 149,705 37 56 3159 197,053 32 48 2307 176,640 37 54 2768

49 12403 AYŞE AYDIN 12 15 2 14,50 7 5 5,75 2 5 0,75 24 12 21,00 225,819 1 2 772 196,977 33 49 2312 232,586 7 18 1237

50 12040 METEHAN TAŞKIN 12 3 11 0,25 3 11 0,25 6 22 0,50 163,564 20 32 2861 196,877 34 50 2315 185,416 36 51 2565

51 12342 FURKAN METE 12 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 163,564 20 32 2861 195,652 35 51 2350 186,111 35 50 2547

52 12400 DAMLA CANLI 12 5 2 4,50 5 3 4,25 1 10 -1,50 6 17 1,75 17 32 9,00 190,757 2 9 1609 195,322 36 52 2362 194,929 32 47 2330

53 12064 HATİCE OKYAY 12 7 11 4,25 11 22 5,50 18 33 9,75 137,575 42 63 3273 195,090 37 53 2371 169,650 40 59 2911

54 12185 NEHİR YÜCE 12A 2 4 1,00 5 4 4,00 7 8 5,00 149,735 14 55 3157 194,928 12 54 2374 173,195 13 56 2844

55 12051 RÜMEYSA TETİK 12 4 4 3,00 6 0 6,00 10 4 9,00 138,393 41 62 3270 194,485 38 55 2389 167,023 42 62 2959

56 12079 BEGÜM MALKOÇ 12A 3 5 1,75 2 6 0,50 5 11 2,25 155,505 12 51 3055 192,638 13 56 2439 181,250 12 53 2674

57 12172 SİMGE KARABULUT 12 5 5 3,75 4 11 1,25 9 16 5,00 142,975 40 60 3245 186,938 39 57 2608 173,850 38 55 2832

58 12228 KAAN SEMİH KURT 12 4 3 3,25 1 1 0,75 5 4 4,00 143,053 39 59 3244 184,305 40 58 2699 172,538 39 57 2854

59 12284 AHMET ÇOBAN 12A 2 6 0,50 3 11 0,25 5 17 0,75 150,340 13 54 3149 184,235 14 59 2702 172,440 14 58 2855

60 12420 AYTEN UZUN 12 2 8 0,00 5 13 1,75 7 21 1,75 143,720 38 58 3239 178,818 41 60 2847 164,200 43 63 3014
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 19,2 16,8 15,01 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

61 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 5 5 3,75 0 4 -1,00 5 9 2,75 136,800 43 64 3278 174,620 42 61 2972 167,465 41 61 2955

62 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 6 9 3,75 3 13 -0,25 9 22 3,50 133,550 44 65 3293 173,588 43 62 3009 164,095 44 64 3016

63 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 15 11 12,25 0 1 -0,25 3 11 0,25 18 23 12,25 178,673 10 22 1979 170,845 44 63 3059 199,713 25 39 2193

64 12394 ARCAN VAROL 12D 2 8 0,00 2 19 -2,75 4 27 -2,75 146,893 1 57 3187 170,225 1 64 3076 167,483 1 60 2954

65 12423 İLAYDA SARI 12G 2 5 0,75 8 14 4,50 10 19 5,25 121,640 1 66 3317 164,313 1 65 3194 143,445 1 66 3255

66 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 7 15 3,25 5 3 4,25 0 7 -1,75 12 25 5,75 141,950 15 61 3254 143,063 15 66 3308 148,960 15 65 3216
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 19,2 16,8 15,01 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

1 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 27 5 25,75 37 0 37,00 29 6 27,50 93 11 90,25 293,338 1 1 121 430,803 1 1 12 421,870 1 1 4

2 12028 ONUR KULAN 12O 29 7 27,25 32 5 30,75 61 12 58,00 206,645 1 4 1148 405,293 1 2 28 305,030 1 2 151

3 12106 ZEYNEP ULUAĞAÇ 12A 27 4 26,00 19 12 16,00 46 16 42,00 186,780 5 12 1730 340,320 1 3 291 281,010 1 3 320

4 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 22 12 19,00 16 14 12,50 38 26 31,50 198,308 1 6 1375 320,408 1 4 446 273,478 1 4 424

5 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 19 8 17,00 15 14 11,50 34 22 28,50 195,280 4 8 1475 310,408 3 6 516 264,780 2 5 562

6 12087 ADİLE ÇAKIR 12 22 11 19,25 17 15 13,25 39 26 32,50 184,725 5 13 1786 309,070 1 7 529 260,120 1 6 634

7 12176 R UĞUR AKGÜN 12A 22 3 21,25 17 8 15,00 39 11 36,25 179,238 9 21 1959 315,090 2 5 491 260,003 3 7 639

8 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 15 2 14,50 14 7 12,25 29 9 26,75 189,335 4 11 1657 300,473 2 9 623 251,685 2 8 796

9 12218 ARDA KOÇ 12A 21 14 17,50 10 25 3,75 31 39 21,25 180,703 7 19 1916 273,198 5 13 942 251,103 4 9 805

10 12281 CEYDANUR SENKUS 12A 20 10 17,50 18 9 15,75 38 19 33,25 179,503 8 20 1943 307,223 4 8 549 249,863 5 10 821

11 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 14 6 12,50 0 1 -0,25 9 7 7,25 9 12 6,00 32 26 25,50 201,399 2 5 1282 233,167 7 25 1553 244,781 6 11 936

12 12204 RANA ATLI 12 15 7 13,25 16 16 12,00 31 23 25,25 184,473 6 14 1796 290,735 4 11 738 243,178 3 12 974

13 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 16 11 13,25 14 8 12,00 30 19 25,25 182,915 9 18 1845 286,333 5 12 800 241,570 4 13 1010

14 12171 NİSA NUR SERT 12 16 4 15,00 8 11 5,25 24 15 20,25 176,755 11 23 2050 267,120 6 14 1011 240,065 5 14 1059

15 12301 ARDA YILDIRIM 12A 13 9 10,75 5 3 4,25 6 3 5,25 0 6 -1,50 24 21 18,75 211,053 1 3 1047 207,490 10 42 2047 234,943 7 15 1179

16 84006 ELIF NAS CEVHER 12 12 7 10,25 21 8 19,00 33 15 29,25 183,093 8 17 1839 299,718 3 10 632 233,418 6 16 1215

17 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12A 20 10 17,50 1 1 0,75 21 11 18,25 163,564 10 32 2861 246,072 6 19 1319 233,371 8 17 1217

18 12403 AYŞE AYDIN 12 15 2 14,50 7 5 5,75 2 5 0,75 24 12 21,00 225,819 1 2 772 196,977 33 49 2312 232,586 7 18 1237

19 12237 ENES ARICI 12 9 9 6,75 11 15 7,25 20 24 14,00 189,643 3 10 1651 263,913 7 15 1051 230,458 8 19 1289

20 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 18 11 15,25 6 15 2,25 24 26 17,50 163,564 20 32 2861 244,182 11 20 1354 227,116 9 20 1384

21 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 12 4 11,00 5 9 2,75 17 13 13,75 167,200 19 31 2524 238,553 13 22 1454 219,070 10 21 1599

22 84714 AHMET ARSLAN 12 10 7 8,25 4 5 2,75 14 12 11,00 174,368 14 26 2170 237,473 14 23 1480 218,833 11 22 1609

23 12241 NİSANUR AYER 12 11 3 10,25 5 2 4,50 16 5 14,75 168,608 17 29 2437 241,365 12 21 1405 218,433 12 23 1632

24 12115 EMİNE NUR TÜRK 12 13 5 11,75 4 9 1,75 17 14 13,50 163,564 20 32 2861 233,142 16 26 1554 217,386 13 24 1666

25 12173 IRMAK KORKMAZ 12 10 8 8,00 10 3 9,25 20 11 17,25 170,098 16 28 2389 251,610 9 17 1251 213,718 14 25 1756

26 12175 BERSAN TOPAL 12A 9 9 6,75 2 0 2,00 11 9 8,75 184,162 6 15 1809 200,502 11 46 2232 211,619 9 26 1827

27 12158 HİLAL ALTAN 12 10 8 8,00 12 11 9,25 22 19 17,25 167,925 18 30 2501 247,103 10 18 1306 211,475 15 27 1832

28 12195 SUDENAZ YUMUK 12 11 9 8,75 5 8 3,00 16 17 11,75 163,564 20 32 2861 228,862 17 27 1626 209,046 16 28 1894

29 12169 S CEYLİN URLU 12 12 10 9,50 2 1 1,75 14 11 11,25 160,565 31 46 2946 223,935 20 30 1711 208,025 17 29 1928

30 12025 FURKAN KOS 12 10 10 7,50 16 11 13,25 26 21 20,75 163,564 20 32 2861 253,867 8 16 1219 205,571 18 30 2010
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 19,2 16,8 15,01 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

31 12104 ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 3 0 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 1 5 -0,25 13 11 10,25 184,097 7 16 1810 204,817 30 44 2127 204,536 19 31 2032

32 12240 BEGÜM SAROHAN 12 8 4 7,00 2 7 0,25 10 11 7,25 163,564 20 32 2861 214,947 25 38 1885 204,181 20 32 2045

33 12170 ZEHRA ZAMAN 12 6 7 4,25 10 10 7,50 16 17 11,75 170,250 15 27 2383 236,033 15 24 1508 203,455 21 33 2069

34 12313 EMRE YORULMAZ 12 4 9 1,75 3 12 0,00 7 21 1,75 176,608 12 24 2058 214,103 26 39 1907 203,073 22 34 2082

35 12229 TALHA GÜRCAN 12 4 7 2,25 7 8 5,00 11 15 7,25 175,163 13 25 2137 228,368 18 28 1635 202,968 23 35 2086

36 12168 MELİH EREN KURŞUN   12 8 10,00 3 6 1,50 15 14 11,50 154,118 1 52 3080 217,895 1 34 1837 202,748 1 36 2094

37 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 11 3 10,25 3 12 0,00 14 15 10,25 152,685 36 53 3100 213,465 28 41 1920 201,970 24 37 2129

38 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 14 14 10,50 7 5 5,75 7 13 3,75 28 32 20,00 195,754 3 7 1457 221,917 9 32 1758 200,706 10 38 2162

39 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 15 11 12,25 0 1 -0,25 3 11 0,25 18 23 12,25 178,673 10 22 1979 170,845 44 63 3059 199,713 25 39 2193

40 12147 RAVZANUR AYTUN 12 9 6 7,50 5 5 3,75 14 11 11,25 157,453 34 49 3007 220,220 21 33 1786 199,253 26 40 2209

41 12267 EMENTE DOLGUN 12 10 10 7,50 5 9 2,75 15 19 10,25 156,265 35 50 3023 217,340 23 36 1845 198,025 27 41 2253

42 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 8 11 5,25 8 12 5,00 16 23 10,25 161,583 11 45 2914 222,593 8 31 1749 197,268 11 42 2267

43 12143 SUDE CİRMAN 12 7 6 5,50 5 6 3,50 12 12 9,00 160,503 32 47 2950 217,070 24 37 1853 196,853 28 43 2278

44 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 7 11 4,25 4 7 2,25 11 18 6,50 163,564 20 32 2861 213,542 27 40 1919 196,536 29 44 2284

45 12144 BEGÜM AKPINAR 12 9 12 6,00 9 12 6,00 158,845 33 48 2978 206,785 29 43 2064 196,525 30 45 2285

46 0 DİDEM ERDEM 12 5 4 4,00 5 5 3,75 10 9 7,75 163,564 20 32 2861 217,607 22 35 1841 195,841 31 46 2304

47 12400 DAMLA CANLI 12 5 2 4,50 5 3 4,25 1 10 -1,50 6 17 1,75 17 32 9,00 190,757 2 9 1609 195,322 36 52 2362 194,929 32 47 2330

48 12315 YAĞIZ AYDIN 12 5 6 3,50 10 15 6,25 15 21 9,75 163,564 20 32 2861 224,582 19 29 1700 194,451 33 48 2339

49 12063 SARP SÜTUNÇ 12 6 10 3,50 0 1 -0,25 6 11 3,25 163,564 20 32 2861 204,112 31 45 2144 194,451 33 48 2339

50 12342 FURKAN METE 12 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 163,564 20 32 2861 195,652 35 51 2350 186,111 35 50 2547

51 12040 METEHAN TAŞKIN 12 3 11 0,25 3 11 0,25 6 22 0,50 163,564 20 32 2861 196,877 34 50 2315 185,416 36 51 2565

52 12377 R OKAY AKCAN 12C 2 8 0,00 3 6 1,50 5 14 1,50 163,564 1 32 2861 199,512 1 47 2257 184,721 1 52 2582

53 12079 BEGÜM MALKOÇ 12A 3 5 1,75 2 6 0,50 5 11 2,25 155,505 12 51 3055 192,638 13 56 2439 181,250 12 53 2674

54 12321 UMUT YILMAZ 12 4 7 2,25 5 5 3,75 9 12 6,00 149,705 37 56 3159 197,053 32 48 2307 176,640 37 54 2768

55 12172 SİMGE KARABULUT 12 5 5 3,75 4 11 1,25 9 16 5,00 142,975 40 60 3245 186,938 39 57 2608 173,850 38 55 2832

56 12185 NEHİR YÜCE 12A 2 4 1,00 5 4 4,00 7 8 5,00 149,735 14 55 3157 194,928 12 54 2374 173,195 13 56 2844

57 12228 KAAN SEMİH KURT 12 4 3 3,25 1 1 0,75 5 4 4,00 143,053 39 59 3244 184,305 40 58 2699 172,538 39 57 2854

58 12284 AHMET ÇOBAN 12A 2 6 0,50 3 11 0,25 5 17 0,75 150,340 13 54 3149 184,235 14 59 2702 172,440 14 58 2855

59 12064 HATİCE OKYAY 12 7 11 4,25 11 22 5,50 18 33 9,75 137,575 42 63 3273 195,090 37 53 2371 169,650 40 59 2911

60 12394 ARCAN VAROL 12D 2 8 0,00 2 19 -2,75 4 27 -2,75 146,893 1 57 3187 170,225 1 64 3076 167,483 1 60 2954
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM) 66 383 403 3334

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,8 4,1 6,72 3,2 1,9 2,69 12,0 5,9 10,55 8,2 6,6 6,59 31,2 18,5 26,55 199,580 240,650 220,920

Okul Ortalaması 1,6 0,9 1,41 0,6 0,5 0,49 9,6 6,7 7,95 7,3 8,7 5,16 19,2 16,8 15,01 170,190 233,220 212,110

KATILIMLAR

61 12208 KADİRATA GÜMÜŞDERE 12 5 5 3,75 0 4 -1,00 5 9 2,75 136,800 43 64 3278 174,620 42 61 2972 167,465 41 61 2955

62 12051 RÜMEYSA TETİK 12 4 4 3,00 6 0 6,00 10 4 9,00 138,393 41 62 3270 194,485 38 55 2389 167,023 42 62 2959

63 12420 AYTEN UZUN 12 2 8 0,00 5 13 1,75 7 21 1,75 143,720 38 58 3239 178,818 41 60 2847 164,200 43 63 3014

64 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 6 9 3,75 3 13 -0,25 9 22 3,50 133,550 44 65 3293 173,588 43 62 3009 164,095 44 64 3016

65 12114 AHMET NECATİ GÜRCAN 12A 7 15 3,25 5 3 4,25 0 7 -1,75 12 25 5,75 141,950 15 61 3254 143,063 15 66 3308 148,960 15 65 3216

66 12423 İLAYDA SARI 12G 2 5 0,75 8 14 4,50 10 19 5,25 121,640 1 66 3317 164,313 1 65 3194 143,445 1 66 3255
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SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH EREN KURŞUN 12168   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,118 199,580 1 52 328 334 3080

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
217,895 240,650 1 34 219 219 1837

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
202,748 220,920 1 36 268 268 2094

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 1 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

Matematik-1 30 18 6 16,50 55

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 3 7 1,25 6

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 7,50 6,42 7,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,50 1,53 2,59

Matematik 40 12 8 10,00 25 10,00 7,95 10,55

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 -0,50 0,95 1,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,00 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,00 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 1,50 5,16 6,59

Toplam: 280 72 51 59,25 21 59,25 71,61 80,12

Matematik CaDA D Eb  dbBE C  a      c C B Dc   Bb 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri a  b   b c eBe   C            C         

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE ÇAKIR 12087 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,725 199,580 5 13 182 182 1786

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
309,070 240,650 1 7 71 71 529

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
260,120 220,920 1 6 110 110 634

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 25 2 24,50 82

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 16 9 13,75 46 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 22 11 19,25 48 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 6 5 4,75 34 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 119 50 106,50 38 67,09 71,61 80,12

Matematik CcDAbcbEE EEcBEEeBbb B  E ADdDBDDBCa eC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri dACddaCC D B eDcdC   dD B cAbECaEDeBbdBe

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARSLAN 84714 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,368 199,580 14 26 240 241 2170

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
237,473 240,650 14 23 179 179 1480

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
218,833 220,920 11 22 209 209 1609

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 17 1 16,75 56

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 10 7 8,25 21 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 83 27 76,25 27 67,09 71,61 80,12

Matematik eDcc caEE EE BEE   a            DB b    

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  eC          eD eC d               B  a 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜMÜŞTEKİN 12104 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,097 199,580 7 16 186 186 1810

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
204,817 240,650 30 44 255 255 2127

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
204,536 220,920 19 31 259 259 2032

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,31 0,52 1,76

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,12 0,25 2,33

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,26 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,09 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 0,78 1,41 6,72

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,14 0,23 0,74

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,11 0,11 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,06 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,02 0,07 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 4 1 3,75 9 0,31 0,49 2,69

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 5 5 3,75 9 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 74 33 66,17 24 67,09 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1                           B          ED 

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2   C  A A       a   C                          

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik eD  C  d    bBE      d           c   B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE



Fen Bilimleri ab     C c  ee                          

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYDIN 12403 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,819 199,580 1 2 60 60 772

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
196,977 240,650 33 49 266 267 2312

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
232,586 220,920 7 18 174 174 1237

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,31 0,52 1,76

Edebiyat 18 4 1 3,75 21 0,12 0,25 2,33

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 0,26 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,09 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 2 14,50 36 0,78 1,41 6,72

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,14 0,23 0,74

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 0,11 0,11 0,70

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,05 0,06 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,02 0,07 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 7 5 5,75 14 0,31 0,49 2,69

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 2 5 0,75 2 6,48 7,95 10,55

Toplam: 280 85 34 76,92 27 67,09 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BBABEA   b     B   C CB D   C    B  dE C

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2 DDe c   cE  dBe   D  A E                      

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik    eb  ad                     B Da      

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 12202 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,335 199,580 4 11 163 163 1657

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
300,473 240,650 2 9 86 86 623

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
251,685 220,920 2 8 132 132 796

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 23 1 22,75 76

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 10 1 9,75 49

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 15 2 14,50 36 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 9 0 9,00 69 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 109 17 104,75 37 67,09 71,61 80,12

Matematik  DDA   EE  Ec E CB        ADCD  DB   c  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ab     C ba  eD eC A Bb     CEC EDDB AB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR DOĞRU 12142 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
213,542 240,650 27 40 236 236 1919

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
196,536 220,920 29 44 296 296 2284

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 6 9 3,75 13 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 7 11 4,25 11 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 4 7 2,25 6 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 72 40 62,42 22 67,09 71,61 80,12

Matematik caDadCDD e   C b  c        Ebbce     B  

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  c    c   c bC     D    D dC    d    b  

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN UZUN 12420 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,720 199,580 38 58 348 359 3239

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
178,818 240,650 41 60 311 313 2847

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
164,200 220,920 43 63 355 357 3014

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

Matematik-1 30 8 2 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 2 8 0,00 0 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 7 0,25 2 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 3 1 2,75 21 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 13 1,75 4 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 51 41 40,75 15 67,09 71,61 80,12

Matematik  ee  C   D        c     b  d   b  ab    

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  c CCbcbaa  b C d  D      Cb   ec  d c  

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM AKPINAR 12144 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,845 199,580 33 48 311 316 2978

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
206,785 240,650 29 43 252 252 2064

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
196,525 220,920 30 45 297 297 2285

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

Matematik-1 30 8 1 7,75 26

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 7 11 4,25 14 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 9 12 6,00 15 6,48 7,95 10,55

Toplam: 280 64 24 58,00 21 67,09 71,61 80,12

Matematik CaDbbc Ed EEcaE e    c    A ebB D b     

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SAROHAN 12240 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
214,947 240,650 25 38 230 230 1885

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
204,181 220,920 20 32 260 260 2045

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 8 4 7,00 18 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 71 33 63,17 23 67,09 71,61 80,12

Matematik CcDAa  EE   e E C    d        B         

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri d        cE     bC          ddb   e     

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA CANLI 12400 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,757 199,580 2 9 153 153 1609

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
195,322 240,650 36 52 272 273 2362

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
194,929 220,920 32 47 301 301 2330

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,31 0,52 1,76

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,12 0,25 2,33

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,26 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 4,50 11 0,78 1,41 6,72

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,14 0,23 0,74

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,11 0,11 0,70

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,05 0,06 0,38

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,02 0,07 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 5 3 4,25 11 0,31 0,49 2,69

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 1 10 -1,50 -4 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 3 1,25 9 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 9 -0,25 -2 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 6 17 1,75 4 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 78 54 64,92 23 67,09 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BB B                        eC   B   b  

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2  D      c     eE  D    E       e D            

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik    c        a              edec  db eBb 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE



Fen Bilimleri  eC    b    cDca a dEdcaBebdCE    e dcc 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ERDEM 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
217,607 240,650 22 35 220 220 1841

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
195,841 220,920 31 46 299 299 2304

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 5 4 4,00 10 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 71 31 63,67 23 67,09 71,61 80,12

Matematik C      EEe  a   d         A d      E    

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  A     e c a eD              E     c AB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ELIF NAS CEVHER 84006 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,093 199,580 8 17 192 192 1839

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
299,718 240,650 3 10 87 87 632

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
233,418 220,920 6 16 170 170 1215

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 12 7 10,25 26 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 5 4 4,00 29 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 7 2 6,50 50 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 113 44 102,00 36 67,09 71,61 80,12

Matematik eCe ECDDEe EECdee   D      E Ec         

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri d   C Da BDCeeCEA BD  aBD dCEEDeBbAB  CE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMENTE DOLGUN 12267 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,265 199,580 35 50 318 323 3023

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
217,340 240,650 23 36 222 222 1845

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
198,025 220,920 27 41 291 291 2253

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 10 10 7,50 19 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 3 1 2,75 21 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 72 48 60,00 21 67,09 71,61 80,12

Matematik bC bECcDED   CBb  c    c eeE  cb       D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     a cd  bab C    D    D db   aB      E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR TÜRK 12115 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
233,142 240,650 16 26 189 189 1554

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
217,386 220,920 13 24 217 217 1666

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 13 5 11,75 29 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 78 36 69,42 25 67,09 71,61 80,12

Matematik A   ECcD     CB   a    ceC E  BCE d  B D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     dc  a e  CC   d     D  bbd    dB    

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YORULMAZ 12313 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,608 199,580 12 24 223 224 2058

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
214,103 240,650 26 39 232 232 1907

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
203,073 220,920 22 34 265 265 2082

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 16 6 14,50 48

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 30 4 9 1,75 6 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 4 9 1,75 4 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 3 12 0,00 0 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 81 49 68,75 25 67,09 71,61 80,12

Matematik CebAba aa  Ec    a         Dd           

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  c dccdCc  a aD d     a       d    c A  

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARICI 12237 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,643 199,580 3 10 160 160 1651

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
263,913 240,650 7 15 134 134 1051

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
230,458 220,920 8 19 179 179 1289

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 22 6 20,50 68

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 9 9 6,75 17 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 104 47 92,25 33 67,09 71,61 80,12

Matematik CcbACc aE  Eb Eb  c  B    ADe    d      

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri aeeCc dCbb   eD e cdada     CECEE Dd AB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KOS 12025 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
253,867 240,650 8 16 148 148 1219

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
205,571 220,920 18 30 257 257 2010

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 10 10 7,50 25 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 10 10 7,50 19 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 6 4 5,00 36 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 87 43 76,67 27 67,09 71,61 80,12

Matematik d   ECcD D EECdcb a  a A bcEbE          

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Cc  CaD  BedACbcd d     DbCCEEDeB Ac  CE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN METE 12342 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
195,652 240,650 35 51 270 271 2350

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
186,111 220,920 35 50 321 321 2547

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 1 2 0,50 1 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 62 25 56,17 20 67,09 71,61 80,12

Matematik Ca     d                                

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  b                                      

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE OKYAY 12064 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,575 199,580 42 63 357 372 3273

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
195,090 240,650 37 53 273 274 2371

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
169,650 220,920 40 59 345 346 2911

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 0 4 -1,00 -14

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 4 12 1,00 5

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 7 11 4,25 11 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 4 8 2,00 14 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 3 7 1,25 10 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 11 22 5,50 14 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 61 71 43,25 15 67,09 71,61 80,12

Matematik Cb eaD Ecea D    B   c    be e  cB   B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  eeecBCCbcE cbDceC b dDec cedECcca cbAB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ALTAN 12158 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,925 199,580 18 30 260 261 2501

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
247,103 240,650 10 18 159 159 1306

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
211,475 220,920 15 27 239 239 1832

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 14 5 12,75 43

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 10 8 8,00 20 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 6 3 5,25 38 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 3 3 2,25 17 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 89 48 77,00 28 67,09 71,61 80,12

Matematik ea  E c Ec EbC  b    E c C E EBd  B     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri C   e DEB cCbCb e dD     ECC  eedbAa   E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 12197 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
244,182 240,650 11 20 164 164 1354

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
227,116 220,920 9 20 187 187 1384

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 18 11 15,25 38 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 3 8 1,00 7 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 6 15 2,25 6 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 85 48 73,42 26 67,09 71,61 80,12

Matematik Abcb Cbe caEE Bad B DE A  DEAEB c BbEB D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Cda b c eBebbCb   d     D eC c ec    c E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KORKMAZ 12173 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,098 199,580 16 28 254 255 2389

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
251,610 240,650 9 17 152 152 1251

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
213,718 220,920 14 25 226 226 1756

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 7 1 6,75 34

Matematik-2 30 9 7 7,25 24 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 10 8 8,00 20 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 5 1 4,75 37 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 10 3 9,25 23 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 86 29 78,75 28 67,09 71,61 80,12

Matematik CDebb  EE Eb  cECBb       c C     a  B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri        C      Dc CE  BD      EC    cbAB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN SEMİH KURT 12228 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,053 199,580 39 59 350 361 3244

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
184,305 240,650 40 58 298 300 2699

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
172,538 220,920 39 57 341 341 2854

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 4 3 3,25 8 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 52 39 42,25 15 67,09 71,61 80,12

Matematik CccdCD          C                       

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri   C    e                                

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRATA GÜMÜŞDERE 12208 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,800 199,580 43 64 358 373 3278

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
174,620 240,650 42 61 317 320 2972

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
167,465 220,920 41 61 351 353 2955

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 7 6 5,50 18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 5 5 3,75 9 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 0 4 -1,00 -3 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 45 37 35,75 13 67,09 71,61 80,12

Matematik ACD bCebbD                        e     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     e b   c                b            

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN TAŞKIN 12040 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
196,877 240,650 34 50 267 268 2315

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
185,416 220,920 36 51 322 322 2565

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 3 11 0,25 1 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 3 11 0,25 1 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 67 44 56,42 20 67,09 71,61 80,12

Matematik Ccbbb   dcE   ad c b      c  D          

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  c     e ad  eD aC        c  E   c d dd 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN ALKAN 12201 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,673 199,580 10 22 212 213 1979

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
170,845 240,650 44 63 331 335 3059

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
199,713 220,920 25 39 284 284 2193

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 2 2 1,50 5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,31 0,52 1,76

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 0,12 0,25 2,33

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,26 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,09 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 11 12,25 31 0,78 1,41 6,72

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 61 48 49,00 18 67,09 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AdBEABdCcbA  ee       C eCC AEaD B cCeb 

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik     d                                   

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri d   C     b b b d d     D  a b ed A    d

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SERT 12171 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,755 199,580 11 23 221 222 2050

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
267,120 240,650 6 14 130 130 1011

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
240,065 220,920 5 14 160 160 1059

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 16 4 15,00 38 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 97 38 87,50 31 67,09 71,61 80,12

Matematik b D ECc ED EECB   B     cCbE E  E BC    

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     e ca  eabCCE  dc    DEeC   eB d    E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYER 12241 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,608 199,580 17 29 258 259 2437

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
241,365 240,650 12 21 169 169 1405

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
218,433 220,920 12 23 211 211 1632

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 11 3 10,25 26 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 0 2,00 14 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 2 4,50 11 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 82 28 75,00 27 67,09 71,61 80,12

Matematik CDDdCD EE bE    CB                   Be 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  A     C      Dc      De  D             

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RANA ATLI 12204 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,473 199,580 6 14 183 183 1796

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
290,735 240,650 4 11 99 99 738

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
243,178 220,920 3 12 152 152 974

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 20 6 18,50 62

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 15 7 13,25 33 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 7 0,25 2 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 5 6 3,50 27 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 16 16 12,00 30 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 112 52 99,00 35 67,09 71,61 80,12

Matematik CccbbD EE EEc EECB a      ADC   b  E B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  b deBbCcc   eDEeb dbBD aDeACECaEDeBAAa 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR AYTUN 12147 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,453 199,580 34 49 316 321 3007

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
220,220 240,650 21 33 213 213 1786

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
199,253 220,920 26 40 286 286 2209

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 16 2 15,50 52

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 0 3 -0,75 -11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 9 6 7,50 19 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 3 1,25 9 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 71 36 62,00 22 67,09 71,61 80,12

Matematik CcDc   EE aED E   b             bB   cC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri          cbeBD   C            C  e B  c 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TAŞDEMİR 12145 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,200 199,580 19 31 262 263 2524

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
238,553 240,650 13 22 175 175 1454

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
219,070 220,920 10 21 207 207 1599

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 1 31,75 79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 13 1 12,75 43

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 12 4 11,00 28 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 78 20 73,00 26 67,09 71,61 80,12

Matematik Aa  E cDEe E CB e         D  E    BC   D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  d     a  b e d    D    D  b EeD  Aa   d

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TETİK 12051 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,393 199,580 41 62 356 370 3270

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
194,485 240,650 38 55 275 276 2389

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
167,023 220,920 42 62 352 354 2959

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19

Matematik-1 30 11 1 10,75 36

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 4 4 3,00 8 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 6 0 6,00 15 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 50 27 43,25 15 67,09 71,61 80,12

Matematik Aa  ECcc     Cd                         

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     C         C         D  C    B A     

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
S CEYLİN URLU 12169 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,565 199,580 31 46 300 305 2946

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
223,935 240,650 20 30 205 205 1711

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
208,025 220,920 17 29 247 247 1928

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44

Matematik-1 30 18 1 17,75 59

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Matematik-2 30 10 9 7,75 26 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 12 10 9,50 24 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 70 22 64,50 23 67,09 71,61 80,12

Matematik cb aE D Ee EECdc EB     DbeE ba E      D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri                    c       C      A     

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SARP SÜTUNÇ 12063 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
204,112 240,650 31 45 256 256 2144

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
194,451 220,920 33 48 304 304 2339

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 6 10 3,50 9 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 67 33 59,17 21 67,09 71,61 80,12

Matematik bCc E cD cB    b  c    Ae c    b  c    D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     e                                   

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE KARABULUT 12172 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
142,975 199,580 40 60 351 362 3245

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
186,938 240,650 39 57 291 293 2608

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
173,850 220,920 38 55 338 338 2832

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 5 3 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 5 5 3,75 9 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 54 43 43,25 15 67,09 71,61 80,12

Matematik C c a  aE      d  D  d           B    C 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  cC A  e  c  eDc      c     d ab   B d e

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE CİRMAN 12143 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,503 199,580 32 47 302 307 2950

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
217,070 240,650 24 37 223 223 1853

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
196,853 220,920 28 43 295 295 2278

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 11 3 10,25 34

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 7 6 5,50 14 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 69 26 62,50 22 67,09 71,61 80,12

Matematik CDDc c dd E D E  d C                 a  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri bdC    C c   eD       D    A  b      c  

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YUMUK 12195 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
228,862 240,650 17 27 196 196 1626

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
209,046 220,920 16 28 243 243 1894

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 11 9 8,75 22 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 3 1 2,75 21 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 77 39 67,67 24 67,09 71,61 80,12

Matematik CbD aDaEEbbEcBEE B   c        B  c   c  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri        ea    eDEd     D    bb C    d A e

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜHEDA BORAZAN 12273 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,685 199,580 36 53 332 338 3100

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
213,465 240,650 28 41 237 237 1920

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
201,970 220,920 24 37 276 276 2129

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 11 3 10,25 26 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 3 12 0,00 0 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 65 32 57,00 20 67,09 71,61 80,12

Matematik   D b  Ec EED EECB b      A          B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  bd ce ee a  ce C     c    A Eb   e     

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
SULTANNAZ AYGÖR 12138 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,915 199,580 9 18 193 193 1845

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
286,333 240,650 5 12 106 106 800

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
241,570 220,920 4 13 156 156 1010

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 11 10 8,50 28 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 16 11 13,25 33 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 5 1 4,75 34 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 14 8 12,00 30 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 109 45 97,75 35 67,09 71,61 80,12

Matematik CaccaDbEE EEaBEaCdc       A CcBaDB   BC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CeC    C D   DDcCb A eD     dEC EeeB Aa 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 12229 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,163 199,580 13 25 228 229 2137

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
228,368 240,650 18 28 197 197 1635

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
202,968 220,920 23 35 266 266 2086

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 4 7 2,25 6 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 81 32 73,00 26 67,09 71,61 80,12

Matematik AaD E c beacE             b             

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri d   C c   Dac b           bb  eDB A  A E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 2 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YILMAZ 12321 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,705 199,580 37 56 339 348 3159

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
197,053 240,650 32 48 265 266 2307

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
176,640 220,920 37 54 335 335 2768

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 5 1 4,75 16

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 4 7 2,25 6 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 58 32 50,00 18 67,09 71,61 80,12

Matematik Cb   D   cbEc  d   b                 Bb 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CACb   dcc            c       C      A  

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AYDIN 12315 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 20 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
224,582 240,650 19 29 203 203 1700

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
194,451 220,920 33 48 304 304 2339

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 5 6 3,50 9 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 9 -2,25 -16 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 7 5 5,75 44 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 76 43 65,67 23 67,09 71,61 80,12

Matematik CaDAC  dd    B                c   b   b 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ac de  dac a eDEeCd bdDdBDD  EC   eB    

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ZAMAN 12170 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,250 199,580 15 27 253 254 2383

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
236,033 240,650 15 24 183 183 1508

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
203,455 220,920 21 33 263 263 2069

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 6 7 4,25 11 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 3 7 1,25 9 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 83 38 73,50 26 67,09 71,61 80,12

Matematik  bbAdD Ea aEb c C         A             

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ebCec  Cbc B eD  C           EacE eB AB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 0 2 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 12325 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,550 199,580 44 65 366 382 3293

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
173,588 240,650 43 62 322 325 3009

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
164,095 220,920 44 64 356 358 3016

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 44 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15

Matematik-1 30 14 10 11,50 38

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 0 4 -1,00 -14

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 3 11 0,25 1

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 5,36 6,42 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,12 1,53 2,59

Matematik 40 6 9 3,75 9 6,48 7,95 10,55

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 0,65 0,95 1,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,53 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 2,04 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 3 13 -0,25 -1 4,22 5,16 6,59

Toplam: 280 51 70 33,50 12 67,09 71,61 80,12

Matematik  b  EC Dce db  D    D  ce  cd      C    

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri bd  bab       C b       b CCb   de e b d

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 2 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇOBAN 12284 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,340 199,580 13 54 336 343 3149

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
184,235 240,650 14 59 299 301 2702

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
172,440 220,920 14 58 342 342 2855

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 7 1 6,75 23

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 2 6 0,50 1 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 53 30 45,50 16 75,71 71,61 80,12

Matematik C e b   Ec da                        a  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  bedee   c   e        c     dECE   d d  

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET NECATİ GÜRCAN 12114 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,950 199,580 15 61 354 366 3254

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
143,063 240,650 15 66 375 393 3308

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
148,960 220,920 15 65 371 376 3216

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6

Türkçe 6 3 1 2,75 46 1,05 0,52 1,76

Edebiyat 18 0 8 -2,00 -11 0,23 0,25 2,33

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,73 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,20 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 15 3,25 8 2,22 1,41 6,72

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 0,63 0,23 0,74

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,17 0,11 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,15 0,06 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,27 0,07 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,05 0,01 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,01

Sosyal-2 40 5 3 4,25 11 1,25 0,49 2,69

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 0 7 -1,75 -4 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 34 43 23,25 8 75,71 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 A B cB d de a c e     dccaC   BD  beC bd

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2 C c AcEeD   E                                 

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Fen Bilimleri e  d a   e     b     c    a             

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KOÇ 12218 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,703 199,580 7 19 206 206 1916

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
273,198 240,650 5 13 121 121 942

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
251,103 220,920 4 9 133 133 805

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 2 3 1,25 13

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 17 9 14,75 49 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 4 5 2,75 28 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 21 14 17,50 44 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 3 10 0,50 4 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 4 7 2,25 17 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 10 25 3,75 9 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 108 64 92,00 33 75,71 71,61 80,12

Matematik CbDAC  EEbbEcBEbCBedEc DE ADCeccDdbEDcC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri dceCdB CaebeaebceCEdEdDe  ccddC EcbadAa 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 12301 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,053 199,580 1 3 84 84 1047

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
207,490 240,650 10 42 250 250 2047

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
234,943 220,920 7 15 169 169 1179

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 17 2 16,50 55

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,05 0,52 1,76

Edebiyat 18 2 4 1,00 6 0,23 0,25 2,33

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,73 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,20 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 2,22 1,41 6,72

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 0,63 0,23 0,74

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 0,17 0,11 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,15 0,06 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,27 0,07 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,05 0,01 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,01

Sosyal-2 40 5 3 4,25 11 1,25 0,49 2,69

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 6 3 5,25 13 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 87 43 76,25 27 75,71 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 ABBEABb   A   cc  C   d ACab dBb a DC   

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Sosyal-2  B   aEBD Ca   c                              

Cevap Anahtarı B CBAEAEEBDDCCEEDDCBADABDCEACEDCBDDAACDBEEDCAEDC

Matematik  b  EC  ED  E              cdE          

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD



Fen Bilimleri b      a   ab      a           e        

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM MALKOÇ 12079 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,505 199,580 12 51 324 330 3055

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
192,638 240,650 13 56 279 281 2439

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
181,250 220,920 12 53 329 329 2674

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 3 5 1,75 4 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 57 23 51,25 18 75,71 71,61 80,12

Matematik C e b  EE  c                    b b     

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri a C      c    e       c     b  a   B    

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
BERSAN TOPAL 12175 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,162 199,580 6 15 185 185 1809

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
200,502 240,650 11 46 260 261 2232

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
211,619 220,920 9 26 237 237 1827

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,05 0,52 1,76

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,23 0,25 2,33

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,73 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,20 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 9 6,75 17 2,22 1,41 6,72

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 2 0 2,00 5 9,70 7,95 10,55

Toplam: 280 72 31 64,67 23 75,71 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 AaBEAdEe          C      Ce   aD cE bdb 

Cevap Anahtarı B ABBEABECDEABBCAACBCBCBCAACCDAEBDDBEDCCAA

Matematik                              E         D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDANUR SENKUS 12281 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,503 199,580 8 20 208 208 1943

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
307,223 240,650 4 8 74 74 549

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
249,863 220,920 5 10 135 135 821

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 21 4 20,00 67

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 14 9 11,75 39 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 20 10 17,50 44 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 4 4 3,00 21 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 5 3 4,25 33 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 111 32 103,00 37 75,71 71,61 80,12

Matematik AC bECbeEcBEEeBbC    b cDCDE cBCb BC B D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri ecB C D  d Ce CEd  D  c DcCCEEDeBbAB A E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ELİZ ŞAFAK 12162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,754 199,580 3 7 130 130 1457

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
221,917 240,650 9 32 210 210 1758

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
200,706 220,920 10 38 282 282 2162

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,63 0,23 0,74

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,17 0,11 0,70

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,15 0,06 0,38

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,27 0,07 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,05 0,01 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,01

Sosyal-2 40 14 14 10,50 26 1,25 0,49 2,69

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 7 5 5,75 14 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 2 5 0,75 5 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 89 54 75,92 27 75,71 71,61 80,12

Sosyal-2 DceCdd  dEaD  ead D cAdEDeEcC DD D dE         

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik CD  bD Ed d D c  B          bD          

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  eCCd  ba    eD C          AdcC ceeBcbe 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890



100

0

20

40

60

80

TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 12084 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,583 199,580 11 45 297 301 2914

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
222,593 240,650 8 31 209 209 1749

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
197,268 220,920 11 42 293 293 2267

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 8 11 5,25 13 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 3 10 0,50 4 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 77 50 64,50 23 75,71 71,61 80,12

Matematik Cccee bEE c   Ed B b        dbB D b  B  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri dceCeeeCbc eaDD            b ECE     Ad 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 12065 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,280 199,580 4 8 132 132 1475

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
310,408 240,650 3 6 70 70 516

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
264,780 220,920 2 5 100 100 562

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 19 8 17,00 43 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 3 8 1,00 7 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 6 3 5,25 40 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 122 42 111,50 40 75,71 71,61 80,12

Matematik AC  ECDDEaBEEec b B    cDC EcEc E cC B D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Cdd e ca aDCbeeEA BD  c DEaCcEebB A  A E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TANRIKULU 12387 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 10 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
246,072 240,650 6 19 160 160 1319

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
233,371 220,920 8 17 171 171 1217

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 17 8 15,00 50 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 20 10 17,50 44 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 82 33 74,17 26 75,71 71,61 80,12

Matematik cCDaECcDEcBEECBb  c  E ADCcEeEeC  Ba   D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri Cc                                      

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YÜCE 12185 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,735 199,580 14 55 338 346 3157

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
194,928 240,650 12 54 274 275 2374

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
173,195 220,920 13 56 339 339 2844

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

Matematik-1 30 9 3 8,25 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 2 4 1,00 3 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 56 28 49,00 18 75,71 71,61 80,12

Matematik ea   Ca  c                             D

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri     C       e C   d        b   DB Aa    

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
R UĞUR AKGÜN 12176 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,238 199,580 9 21 209 209 1959

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
315,090 240,650 2 5 68 68 491

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
260,003 220,920 3 7 111 111 639

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 22 3 21,25 53 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 4 5 2,75 20 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 6 0 6,00 46 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 115 38 105,50 38 75,71 71,61 80,12

Matematik CDDAC  EEbbEDBE CBDC B    A eD  D  E BC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri  bCCdBaC  d  cDE CE  BD    ACEC  De AdBb

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET BOZKAYA 12105 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,399 199,580 2 5 107 107 1282

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
233,167 240,650 7 25 188 188 1553

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
244,781 220,920 6 11 149 149 936

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,05 0,52 1,76

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 0,23 0,25 2,33

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,73 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,20 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 6 12,50 31 2,22 1,41 6,72

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,63 0,23 0,74

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,17 0,11 0,70

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,15 0,06 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,27 0,07 0,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,05 0,01 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,00 0,01

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 1,25 0,49 2,69

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 9 7 7,25 18 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 3 8 1,00 7 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 93 48 81,42 29 75,71 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 aBABaA           d C C CD eeCCDA B b   C

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Sosyal-2                                              b

Cevap Anahtarı A DDCCBAEAEEBDABCEEDDCBACEDCEACBDDADBEEACDEDCDCA

Matematik  cDAb  EEcaE   cCd C B  E            c  

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE



Fen Bilimleri dbbCd CCcc  eaD  b          dECE  ecAA  

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Politikaları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Ekonomi 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ULUAĞAÇ 12106 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,780 199,580 5 12 174 174 1730

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
340,320 240,650 1 3 51 51 291

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
281,010 220,920 1 3 72 72 320

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 15 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 7,62 6,42 7,96

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,08 1,53 2,59

Matematik 40 27 4 26,00 65 9,70 7,95 10,55

Fizik 14 3 7 1,25 9 0,60 0,95 1,76

Kimya 13 8 3 7,25 56 1,85 1,78 1,96

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,82 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 19 12 16,00 40 5,27 5,16 6,59

Toplam: 280 127 37 117,75 42 75,71 71,61 80,12

Matematik CDDA  aEEAEEeBEECd b B    ADCDBDDBCEDBC 

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri bAbdca Cb   BbDbCCEAbBD  bDACEC EeeB AB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
R OKAY AKCAN 12377 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,564 199,580 1 32 277 279 2861

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
199,512 240,650 1 47 261 262 2257

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
184,721 220,920 1 52 324 324 2582

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 1 66 383 403 3334

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,42 66

Tarih-1 5 3 1 2,43 49

Coğrafya-1 5 2 1 1,82 36

Felsefe 5 3 1 2,86 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,47 49

TYT Sosyal 20 11 5 9,58 48

Matematik-1 30 15 3 14,47 48

Geometri 10 1 1 1,21 12

TYT Matematik 40 17 4 15,67 39

Fizik 7 2 2 1,99 28

Kimya 7 2 2 1,36 19

Biyoloji 6 1 2 0,90 15

TYT Fen 20 6 5 4,25 21

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 -0,50 6,42 7,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 1,53 2,59

Matematik 40 2 8 0,00 0 0,00 7,95 10,55

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,00 0,95 1,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,78 1,96

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 1,50 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 1,50 5,16 6,59

Toplam: 280 66 36 57,42 21 57,42 71,61 80,12

Matematik b   aCc        b           cd cb  B     

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri  c       aD be             a   e  A    E

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ARCAN VAROL 12394 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,893 199,580 1 57 344 353 3187

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
170,225 240,650 1 64 334 338 3076

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
167,483 220,920 1 60 350 352 2954

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 1 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 5 10 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 0 4 -1,00 -14

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 0,00 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,53 2,59

Matematik 40 2 8 0,00 0 0,00 7,95 10,55

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 -2,25 0,95 1,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,25 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 2 19 -2,75 -7 -2,75 5,16 6,59

Toplam: 280 55 64 39,00 14 39,00 71,61 80,12

Matematik edcacaDDae                              

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri dcdbeecbBacbdee            acEeee       

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kulak 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YURDUGÜL 12050 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,308 199,580 1 6 119 119 1375

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
320,408 240,650 1 4 62 62 446

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
273,478 220,920 1 4 88 88 424

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 1 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 24 6 22,50 75

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 17,50 6,42 7,96

Geometri 10 3 6 1,50 15 1,50 1,53 2,59

Matematik 40 22 12 19,00 48 19,00 7,95 10,55

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,50 0,95 1,76

Kimya 13 5 6 3,50 27 3,50 1,78 1,96

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,50 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 16 14 12,50 31 12,50 5,16 6,59

Toplam: 280 130 51 117,25 42 117,25 71,61 80,12

Matematik AC  ECcD DBEdCBDCEBBD CA dedcEadE BadBab

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri bcBbCcDbB D bCCEAadD  cdDddC  eDB A   dE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 2 0 2 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kalbin Yapısı 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA SARI 12423 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
121,640 199,580 1 66 379 398 3317

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
164,313 240,650 1 65 352 361 3194

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
143,445 220,920 1 66 378 386 3255

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 1 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16

Matematik-1 30 3 7 1,25 4

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 0,75 6,42 7,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,53 2,59

Matematik 40 2 5 0,75 2 0,75 7,95 10,55

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,75 0,95 1,76

Kimya 13 2 4 1,00 8 1,00 1,78 1,96

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,25 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 4,50 5,16 6,59

Toplam: 280 40 59 25,25 9 25,25 71,61 80,12

Matematik b  c   c A ac E                         

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri ab CA  CbD BdaD  a A dc  e e bC  c  c  b

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kalbin Yapısı 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 0 1 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Bölünmez Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KOCAGÖBEK 12194 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
293,338 199,580 1 1 12 12 121

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
430,803 240,650 1 1 8 8 12

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
421,870 220,920 1 1 2 2 4

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 1 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,75 0,52 1,76

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 7,50 0,25 2,33

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 0,45 1,67

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 0,19 0,96

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 5 25,75 64 25,75 1,41 6,72

Matematik-2 30 27 0 27,00 90 27,00 6,42 7,96

Geometri 10 10 0 10,00 100 10,00 1,53 2,59

Matematik 40 37 0 37,00 93 37,00 7,95 10,55

Fizik 14 11 3 10,25 73 10,25 0,95 1,76

Kimya 13 8 1 7,75 60 7,75 1,78 1,96

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 9,50 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 27,50 5,16 6,59

Toplam: 280 196 25 189,75 68 189,75 71,61 80,12

Edebiyat-Sosyal-1 BBABcAB AdC  A BC  C  BdDDeACCDAEcCAAEDC

Cevap Anahtarı A BBABEABCAECDEABBCAACBCBCDDBACCDAEBCAAEDC

Matematik CDDACDCEEAEEDBEECBDCEB D  ADCDBDDBCEDBCE

Cevap Anahtarı A CDDACDCEEAEEDBEECBDCEBBDECADCDBDDBCEDBCE

Fen Bilimleri CbCCABCCcDEBaDDECCEAcBD    AbECEEDDBbAB 

Cevap Anahtarı A CACCABCCDDEBBDDECCEAEBDCBDDACECEEDDBAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KULAN 12028 12O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,645 199,580 1 4 93 93 1148

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

SAY
405,293 240,650 1 2 16 16 28

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

EA
305,030 220,920 1 2 46 46 151

Puanı Hesaplanan: 66 383 403 3330

Katılımlar: 1 66 383 403 3334

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 21,00 6,42 7,96

Geometri 10 7 3 6,25 63 6,25 1,53 2,59

Matematik 40 29 7 27,25 68 27,25 7,95 10,55

Fizik 14 10 4 9,00 64 9,00 0,95 1,76

Kimya 13 10 1 9,75 75 9,75 1,78 1,96

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 12,00 2,42 2,86

Fen Bilimleri 40 32 5 30,75 77 30,75 5,16 6,59

Toplam: 280 158 29 150,75 54 150,75 71,61 80,12

Matematik ACDCEebcEcBEECBDC B  E ADCDEAEBCEcBacBDD

Cevap Anahtarı B ACDCECDDEDBEECBDCEBBDECADCDEAEBCEDBCEBDD

Fen Bilimleri CdBCCcDEeBDCbCCEAEBc DD DECCEEDDBAAB ACE

Cevap Anahtarı B CABCCDDEBBDCACCEAEBDCDDBDECCEEDDBAABDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kalbin Yapısı 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kulak 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Emilim 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları 1 1 0 100
Sinir Doku 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Bölünmez Doku 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Söz Öbeklerinde Anlam B

2

%22,22

4

%44,44
 

1

%11,11
 

2

%22,22
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%33,33)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

8

%88,89
   

1

%11,11
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 İki Cümleyi Birleştirme A

7

%77,78
    

2

%22,22
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%0,00)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

7

%77,78
 

1

%11,11
 

1

%11,11
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

1

%11,11
 

1

%11,11
 

4

%44,44

3

%33,33
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Paragrafın Yorumlanması A

6

%66,67
 

1

%11,11
  

2

%22,22
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%11,11)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-22 Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri B  

1

%11,11
   

8

%88,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%0,00)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-23

[1] Şiirde Yapı [2] Edebî Sanatlar [3] Şiirde
Ahenk C   

1

%11,11

2

%22,22
 

6

%66,67
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%22,22)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-24

Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve
Türleri A

1

%11,11
 

1

%11,11
  

7

%77,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%11,11)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri E  

2

%22,22
 

2

%22,22

1

%11,11

4

%44,44
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%44,44)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Şiirde Tema C   

2

%22,22

1

%11,11

1

%11,11

5

%55,56
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%22,22)

Boş (%55,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Edebî Sanatlar D   

1

%11,11
  

8

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri E  

1

%11,11
 

1

%11,11
 

7

%77,78
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%22,22)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Divan Edebiyatı Sanatçıları A

3

%33,33
   

1

%11,11

5

%55,56
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%11,11)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Divan Edebiyatında Nesir B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri B

1

%11,11

2

%22,22
   

6

%66,67
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%11,11)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Geleneksel Türk Tiyatrosu C   

1

%11,11
 

1

%11,11

7

%77,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%11,11)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Tanzimat Dönemi'nde Roman A   

2

%22,22

1

%11,11

1

%11,11

5

%55,56
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%44,44)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Servetifünun Dönemi'nde Roman A   

1

%11,11
  

8

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman C   

3

%33,33
 

1

%11,11

5

%55,56
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%11,11)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18

Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat
Anlayışını Yansıtanlar B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri C   

4

%44,44
  

5

%55,56
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%0,00)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu
Gerçekçiler B  

2

%22,22
   

7

%77,78
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%0,00)

Boş (%77,78)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Edebî Akımlar C   

1

%11,11

1

%11,11
 

7

%77,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%11,11)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-32 İnsanlığın Hafızası Tarih D  

1

%11,11
 

6

%66,67
 

2

%22,22
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%11,11)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-33 Orta Çağ’da Siyasi Yapılar D    

1

%11,11
 

8

%88,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%0,00)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-34 İslamiyet Yayılıyor B

1

%11,11

2

%22,22

1

%11,11
 

2

%22,22

3

%33,33
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%44,44)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Anadolu’da Moğol İstilası A

2

%22,22
 

1

%11,11
 

2

%22,22

4

%44,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%33,33)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Tımar Sistemi C

1

%11,11
 

6

%66,67
 

1

%11,11

1

%11,11
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%22,22)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni
Koruma Çabaları C

1

%11,11
 

5

%55,56
 

1

%11,11

2

%22,22
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%22,22)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti D  

1

%11,11
 

2

%22,22
 

6

%66,67
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%11,11)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık A

3

%33,33
    

6

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Millî Mücadele'de Cepheler E    

1

%11,11

2

%22,22

6

%66,67
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%11,11)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri B

2

%22,22

5

%55,56

1

%11,11
  

1

%11,11
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%33,33)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-38 Biyoçeşitlilik C   

1

%11,11

1

%11,11

1

%11,11

6

%66,67
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%22,22)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi A

1

%11,11

4

%44,44
   

4

%44,44
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%44,44)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları A

1

%11,11
  

2

%22,22
 

6

%66,67
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%22,22)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili
Olan Faktörler E  

2

%22,22
  

4

%44,44

3

%33,33
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Kültür Bölgelerinin Oluşumu D   

1

%11,11

3

%33,33

1

%11,11

4

%44,44
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Çevre Sorunları ve Türleri C  

1

%11,11

6

%66,67
  

2

%22,22
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%11,11)

Boş (%22,22)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları D    

4

%57,14
 

3

%42,86
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%0,00)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10 İlk Türk Devletleri ve Komşuları D   

1

%14,29

2

%28,57
 

4

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-11 Haçlılar Karşısında Türkler C   

2

%28,57
 

2

%28,57

3

%42,86
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Kuruluş Dönemi Gelişmeleri C   

2

%28,57
  

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni
Koruma Çabaları B  

1

%14,29

1

%14,29

1

%14,29
 

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi
Gelişmeler A

1

%14,29
 

1

%14,29

1

%14,29
 

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Ekonomiyi Düzeltme Çabaları E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 I. Dünya Savaşı (1914-1918) A

2

%28,57
    

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Mudanya’dan Lozan’a E

1

%14,29
 

3

%42,86

1

%14,29
 

2

%28,57
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%71,43)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler E     

4

%57,14

3

%42,86
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%0,00)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
(1923-1938) B

1

%14,29

1

%14,29
  

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20 Ekosistemler ve Madde Döngüleri D    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-21 Su Ekosistemleri A    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-22 Küresel İklim Değişimi B  

1

%14,29
   

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Ülkelerin Nüfus Politikaları C

1

%14,29
   

3

%42,86

3

%42,86
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%57,14)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Türkiye'de Sanayi E

2

%28,57
   

2

%28,57

3

%42,86
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Türkiye'de Enerji Kaynakları E    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Enerji Güzergâhları ve Etkileri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel
Etkileri D   

1

%14,29

3

%42,86
 

3

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Uluslararası Örgütler C   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Çevre Politikaları B   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve
Çevre Sorunları A

2

%28,57
    

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Felsefenin Anlamı C    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Varlık Felsefesi E     

3

%42,86

4

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Psikolojinin Alt Dalları C     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Öğrenmenin Tanımı ve Türleri E     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma
Mekanizmaları) A   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin
Doğuşu C   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Ekonomi D    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Kavram ve Terim D    

1

%14,29

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Tanım ve Önerme A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık D    

2

%28,57
 

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-38 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 İslam ve Bilim E    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Yahudilik ve Hıristiyanlık E     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Dünya ve Ahiret A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Güncel Dinî Meseleler D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-44 Din Felsefesi E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-45 Sanat Felsefesi D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-46

Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik
Kurallar C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-41 Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-42 Modernleşme ve Küreselleşme C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-43 Çıkarım A  

1

%14,29
   

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

1

%1,54

1

%1,54

47

%72,31
 

3

%4,62

13

%20,00
 

Doğru (%72,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sayı Basamakları D

6

%9,23

8

%12,31

21

%32,31

15

%23,08

2

%3,08

13

%20,00
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%56,92)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 EBOB-EKOK D  

5

%7,69

8

%12,31

28

%43,08

5

%7,69

19

%29,23
 

Doğru (%43,08)

Yanlış (%27,69)

Boş (%29,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

23

%35,38

8

%12,31

9

%13,85

3

%4,62

7

%10,77

15

%23,08
 

Doğru (%35,38)

Yanlış (%41,54)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Mutlak Değerli Eşitsizlikler C

11

%16,92

16

%24,62

17

%26,15

2

%3,08

2

%3,08

17

%26,15
 

Doğru (%26,15)

Yanlış (%47,69)

Boş (%26,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D

1

%1,54
 

8

%12,31

17

%26,15

2

%3,08

37

%56,92
 

Doğru (%26,15)

Yanlış (%16,92)

Boş (%56,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar
Toplamı C

7

%10,77

6

%9,23

2

%3,08
  

50

%76,92
 

Doğru (%3,08)

Yanlış (%20,00)

Boş (%76,92)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Çarpanlara Ayırma E

5

%7,69

1

%1,54

2

%3,08

6

%9,23

42

%64,62

9

%13,85
 

Doğru (%64,62)

Yanlış (%21,54)

Boş (%13,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-28

Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen
Denklemi Bulma E

2

%3,08

1

%1,54

5

%7,69

8

%12,31

34

%52,31

15

%23,08
 

Doğru (%52,31)

Yanlış (%24,62)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-29 Parabol Grafiği Çizme A

5

%7,69

5

%7,69

6

%9,23

3

%4,62

3

%4,62

43

%66,15
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%26,15)

Boş (%66,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-30 Fonksiyon Grafikleri E

4

%6,15

7

%10,77

2

%3,08

1

%1,54

23

%35,38

28

%43,08
 

Doğru (%35,38)

Yanlış (%21,54)

Boş (%43,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Fonksiyonların Dönüşümleri E

2

%3,08

3

%4,62

2

%3,08

2

%3,08

30

%46,15

26

%40,00
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%13,85)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Permütasyon D

5

%7,69

4

%6,15

16

%24,62

14

%21,54

9

%13,85

17

%26,15
 

Doğru (%21,54)

Yanlış (%52,31)

Boş (%26,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Basit Olayların Olasılıkları B

3

%4,62

17

%26,15
   

45

%69,23
 

Doğru (%26,15)

Yanlış (%4,62)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Permütasyon E

1

%1,54
 

4

%6,15

1

%1,54

32

%49,23

27

%41,54
 

Doğru (%49,23)

Yanlış (%9,23)

Boş (%41,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri E

1

%1,54

4

%6,15

1

%1,54

5

%7,69

19

%29,23

35

%53,85
 

Doğru (%29,23)

Yanlış (%16,92)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme C   

28

%43,08

1

%1,54

4

%6,15

32

%49,23
 

Doğru (%43,08)

Yanlış (%7,69)

Boş (%49,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Limit Kavramı B

1

%1,54

22

%33,85

2

%3,08

8

%12,31
 

32

%49,23
 

Doğru (%33,85)

Yanlış (%16,92)

Boş (%49,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Bileşke Fonksiyonun Türevi D

1

%1,54

9

%13,85

4

%6,15

6

%9,23

2

%3,08

43

%66,15
 

Doğru (%9,23)

Yanlış (%24,62)

Boş (%66,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar C

3

%4,62

9

%13,85

7

%10,77

2

%3,08

2

%3,08

42

%64,62
 

Doğru (%10,77)

Yanlış (%24,62)

Boş (%64,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar E     

4

%6,15

61

%93,85
 

Doğru (%6,15)

Yanlış (%0,00)

Boş (%93,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Minimum-Maksimum Problemleri B

2

%3,08

12

%18,46

9

%13,85

3

%4,62
 

39

%60,00
 

Doğru (%18,46)

Yanlış (%21,54)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Belirli İntegral B  

1

%1,54
   

64

%98,46
 

Doğru (%1,54)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 İntegral Alma Kuralları D    

6

%9,23
 

59

%90,77
 

Doğru (%9,23)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Riemann Toplamı E

1

%1,54

1

%1,54
  

7

%10,77

56

%86,15
 

Doğru (%10,77)

Yanlış (%3,08)

Boş (%86,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23

Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer
Fonksiyonunun İntegrali C   

1

%1,54
  

64

%98,46
 

Doğru (%1,54)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Esas Ölçü ve Birim Çember A

19

%29,23

1

%1,54

9

%13,85
  

36

%55,38
 

Doğru (%29,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%55,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar D  

1

%1,54

1

%1,54

13

%20,00

5

%7,69

45

%69,23
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,77)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Toplam-Fark Formülleri C  

3

%4,62

15

%23,08

6

%9,23

4

%6,15

37

%56,92
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%20,00)

Boş (%56,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Üçgende Trigonometrik Bağıntılar D  

4

%6,15

4

%6,15

11

%16,92

6

%9,23

40

%61,54
 

Doğru (%16,92)

Yanlış (%21,54)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-38 Yamuk B  

17

%26,15

3

%4,62
  

45

%69,23
 

Doğru (%26,15)

Yanlış (%4,62)

Boş (%69,23)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Çemberde Açı D

2

%3,08
 

1

%1,54

4

%6,15
 

58

%89,23
 

Doğru (%6,15)

Yanlış (%4,62)

Boş (%89,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Çemberde Uzunluk D  

4

%6,15

1

%1,54

24

%36,92
 

36

%55,38
 

Doğru (%36,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%55,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Çemberde Uzunluk B

3

%4,62

14

%21,54

8

%12,31

3

%4,62

1

%1,54

36

%55,38
 

Doğru (%21,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%55,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Noktanın Analitik İncelenmesi C

1

%1,54

10

%15,38

7

%10,77

2

%3,08

1

%1,54

44

%67,69
 

Doğru (%10,77)

Yanlış (%21,54)

Boş (%67,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Doğrunun Analitik İncelenmesi E

1

%1,54

2

%3,08

1

%1,54
 

12

%18,46

49

%75,38
 

Doğru (%18,46)

Yanlış (%6,15)

Boş (%75,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Doğrunun Analitik İncelenmesi D   

1

%1,54

3

%4,62

1

%1,54

60

%92,31
 

Doğru (%4,62)

Yanlış (%3,08)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Dönüşüm Geometrisi B

3

%4,62

23

%35,38

7

%10,77

1

%1,54

2

%3,08

29

%44,62
 

Doğru (%35,38)

Yanlış (%20,00)

Boş (%44,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Çemberin Analitik İncelenmesi C

3

%4,62

6

%9,23

13

%20,00
 

1

%1,54

42

%64,62
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%15,38)

Boş (%64,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Küre E   

1

%1,54

1

%1,54

2

%3,08

61

%93,85
 

Doğru (%3,08)

Yanlış (%3,08)

Boş (%93,85)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-12 Bağıl Hareket C

11

%17,46

4

%6,35

8

%12,70

6

%9,52

1

%1,59

33

%52,38
 

Doğru (%12,70)

Yanlış (%34,92)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-13 Newton'un Hareket Yasaları A

6

%9,52

23

%36,51

7

%11,11

2

%3,17

10

%15,87

15

%23,81
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%66,67)

Boş (%23,81)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-14 İtme ve Çizgisel Momentum C  

2

%3,17

21

%33,33

1

%1,59

9

%14,29

30

%47,62
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%19,05)

Boş (%47,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Düzgün Elektrik Alan C  

5

%7,94

14

%22,22

10

%15,87

4

%6,35

30

%47,62
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%30,16)

Boş (%47,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Elektriksel Potansiyel ve Enerji A

3

%4,76
 

14

%22,22

10

%15,87

4

%6,35

32

%50,79
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%44,44)

Boş (%50,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan B

3

%4,76

8

%12,70

1

%1,59

2

%3,17

3

%4,76

46

%73,02
 

Doğru (%12,70)

Yanlış (%14,29)

Boş (%73,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Elektromanyetik İndüksiyon C

1

%1,59

3

%4,76

6

%9,52

3

%4,76

1

%1,59

49

%77,78
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%12,70)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Düzgün Çembersel Hareket C

1

%1,59

5

%7,94

29

%46,03

3

%4,76

12

%19,05

13

%20,63
 

Doğru (%46,03)

Yanlış (%33,33)

Boş (%20,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Açısal Momentum ve Korunumu D

7

%11,11

7

%11,11

8

%12,70
 

2

%3,17

39

%61,90
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%38,10)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç D

1

%1,59

4

%6,35

23

%36,51

10

%15,87

1

%1,59

24

%38,10
 

Doğru (%15,87)

Yanlış (%46,03)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim E

7

%11,11

5

%7,94

1

%1,59

3

%4,76

5

%7,94

42

%66,67
 

Doğru (%7,94)

Yanlış (%25,40)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Atom Teorileri B

5

%7,94

7

%11,11
  

6

%9,52

45

%71,43
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%17,46)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Özel Görelilik B

7

%11,11

7

%11,11

2

%3,17

2

%3,17

3

%4,76

42

%66,67
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%22,22)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Görüntüleme Teknolojileri D

3

%4,76

5

%7,94

6

%9,52

11

%17,46

21

%33,33

17

%26,98
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%55,56)

Boş (%26,98)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL BEYAZFİL
MANİSA / YUNUSEMRE AYT ULTİ SERİSİ DENEME - 2  (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

66 383 403 3334

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-25 Yükseltgenme Basamakları D  

2

%3,17

1

%1,59

38

%60,32

2

%3,17

20

%31,75
 

Doğru (%60,32)

Yanlış (%7,94)

Boş (%31,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-26 Gaz Karışımları E

1

%1,59

2

%3,17

8

%12,70

1

%1,59

9

%14,29

42

%66,67
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%19,05)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-27

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden
Faktörler C

3

%4,76

2

%3,17

11

%17,46

7

%11,11

9

%14,29

31

%49,21
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%33,33)

Boş (%49,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Oluşum Entalpisi C

2

%3,17

8

%12,70

26

%41,27

1

%1,59

2

%3,17

24

%38,10
 

Doğru (%41,27)

Yanlış (%20,63)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Tepkime Hızları E  

1

%1,59

2

%3,17

1

%1,59

11

%17,46

48

%76,19
 

Doğru (%17,46)

Yanlış (%6,35)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Asit Baz Tanımları A

9

%14,29

2

%3,17
 

9

%14,29

1

%1,59

42

%66,67
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%19,05)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Elektroliz ve Korozyon E

2

%3,17

3

%4,76

1

%1,59
 

3

%4,76

54

%85,71
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%9,52)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Kimyasallardan Elektrik Üretimi B  

9

%14,29
 

15

%23,81

1

%1,59

38

%60,32
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%25,40)

Boş (%60,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Hibritleşme-Molekül Geometrileri D

3

%4,76

1

%1,59

10

%15,87

22

%34,92
 

27

%42,86
 

Doğru (%34,92)

Yanlış (%22,22)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) C

1

%1,59
  

1

%1,59

3

%4,76

58

%92,06
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,94)

Boş (%92,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 ORGANİK BİLEŞİKLER B

1

%1,59

4

%6,35

1

%1,59

1

%1,59
 

56

%88,89
 

Doğru (%6,35)

Yanlış (%4,76)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-22 Alkoller D  

1

%1,59

1

%1,59

3

%4,76

2

%3,17

56

%88,89
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%6,35)

Boş (%88,89)



KURUM SORU ANALİZİ
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-23 Aromatik Bileşikler D

1

%1,59

1

%1,59

7

%11,11

4

%6,35

1

%1,59

49

%77,78
 

Doğru (%6,35)

Yanlış (%15,87)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-38 Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler A

12

%19,05

4

%6,35

3

%4,76

1

%1,59

2

%3,17

41

%65,08
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%15,87)

Boş (%65,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-39 Kalbin Yapısı C  

4

%6,35

9

%14,29

9

%14,29
 

41

%65,08
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%20,63)

Boş (%65,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-40 İskelet Kaslarının Çalışması E  

1

%1,59

1

%1,59

5

%7,94

31

%49,21

25

%39,68
 

Doğru (%49,21)

Yanlış (%11,11)

Boş (%39,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Kulak C

5

%7,94

10

%15,87

34

%53,97

1

%1,59
 

13

%20,63
 

Doğru (%53,97)

Yanlış (%25,40)

Boş (%20,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Üriner Sistemin Yapısı E

3

%4,76

3

%4,76

4

%6,35
 

9

%14,29

44

%69,84
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%15,87)

Boş (%69,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Menstrual Döngü E  

1

%1,59

3

%4,76

1

%1,59

16

%25,40

42

%66,67
 

Doğru (%25,40)

Yanlış (%7,94)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Emilim D

1

%1,59
 

3

%4,76

9

%14,29

10

%15,87

40

%63,49
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%22,22)

Boş (%63,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Rekabet D

1

%1,59

2

%3,17
 

8

%12,70

23

%36,51

29

%46,03
 

Doğru (%12,70)

Yanlış (%41,27)

Boş (%46,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Genetik Şifre ve Protein Sentezi B

1

%1,59

24

%38,10

7

%11,11

8

%12,70

1

%1,59

22

%34,92
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%26,98)

Boş (%34,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Çiçekli Bitkilerde Gamet Oluşumları A

4

%6,35

7

%11,11

2

%3,17

2

%3,17

1

%1,59

47

%74,60
 

Doğru (%6,35)

Yanlış (%19,05)

Boş (%74,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-35 Sinir Doku A

30

%47,62

1

%1,59

2

%3,17

7

%11,11
 

23

%36,51
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%15,87)

Boş (%36,51)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Nükleik Asitlerin Yapısı B

7

%11,11

14

%22,22

3

%4,76

3

%4,76

2

%3,17

34

%53,97
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%23,81)

Boş (%53,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Bölünmez Doku D  

2

%3,17
  

3

%4,76

58

%92,06
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,94)

Boş (%92,06)
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