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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 26.58 9.08 24.31 3.23 1.01 2.97 2.90 0.69 2.73 2.55 1.28 2.23 3.30 0.58 3.15 0.07 0.06 0.06 9.54 5.21 8.23 2.59 2.44 1.98 1.92 1.61 1.51 1.28 2.04 0.77 53.90 23.99 47.90 259.683
1 0 - MERT KOCAGÖBEK 12 / 0 32 5 30.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 30 3 29.25 6 1 5.75 6 0 6.00 6 0 6.00 96.00 12.00 93.00 410.000 244 37 17 1
2 12028 - ONUR KULAN 12 / A 39 1 38.75 2 3 1.25 4 0 4.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 28 4 27.00 5 2 4.50 6 1 5.75 4 2 3.50 96.00 15.00 92.25 407.500 268 44 21 2
3 12106 - ZEYNEP ULUAĞAÇ 12 / A 28 7 26.25 5 0 5.00 2 0 2.00 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 22 6 20.50 2 1 1.75 4 3 3.25 5 1 4.75 75.00 20.00 70.00 333.333 2014 272 117 3
4 12105 - ŞEVKET BOZKAYA 12 / A 34 6 32.50 5 0 5.00 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 16 7 14.25 3 3 2.25 2 3 1.25 3 3 2.25 75.00 24.00 69.00 330.000 2145 295 129 4
5 12281 - CEYDANUR ŞENKUŞ 12 / A 34 4 33.00 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 15 3 14.25 3 1 2.75 2 2 1.50 1 1 0.75 72.00 13.00 68.75 329.167 2174 302 132 5
6 84006 - ELİF NAS CEVHER 12 / A 31 9 28.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 15 4 14.00 5 2 4.50 4 2 3.50 5 1 4.75 73.00 23.00 67.25 324.167 2388 332 145 6
7 12202 - AYŞE ÖZDEMİR 12 / 0 32 5 30.75 4 1 3.75 4 0 4.00 3 0 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 18 3 17.25 2 0 2.00 2 2 1.50 2 1 1.75 70.00 13.00 66.75 322.500 2470 339 148 7
8 12204 - RANA ATLI 12 / 0 35 5 33.75 3 2 2.50 3 1 2.75 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 14 3 13.25 4 2 3.50 2 3 1.25 4 2 3.50 72.00 21.00 66.75 322.500 2470 339 148 7
9 12065 - KIVANÇ ALTINTOPU 12 / A 35 5 33.75 5 0 5.00 3 0 3.00 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 11 6 9.50 5 2 4.50 4 2 3.50 2 3 1.25 71.00 21.00 65.75 319.167 2639 362 158 9

10 12282 - MERYEM ÇİÇEK 12 / 0 34 5 32.75 4 1 3.75 3 1 2.75 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 11 7 9.25 3 3 2.25 3 1 2.75 4 1 3.75 70.00 20.00 65.00 316.667 2774 380 167 10
11 12237 - ENES ARICI 12 / 0 30 10 27.50 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 12 3 11.25 2 5 0.75 2 1 1.75 3 2 2.50 68.00 22.00 62.50 308.333 3227 418 188 11
12 75190 - FURKAN METE 12 / 0 33 3 32.25 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 9 2 8.50 2 3 1.25 2 0 2.00 1 1 0.75 63.00 10.00 60.50 301.667 3616 458 211 12
13 12176 - R UĞUR AKGÜN 12 / A 24 3 23.25 4 1 3.75 2 3 1.25 0 2 -0.50 3 0 3.00 0 0 0.00 26 6 24.50 3 1 2.75 2 0 2.00 0 0 0.00 64.00 16.00 60.00 300.000 3709 470 218 13
14 12158 - HİLAL ALTAN 12 / 0 38 1 37.75 3 2 2.50 2 0 2.00 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 7 7 5.25 4 1 3.75 2 3 1.25 2 2 1.50 64.00 17.00 59.75 299.167 3742 475 220 14
15 12138 - SULTANNAZ AYGÖR 12 / 0 29 9 26.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 14 6 12.50 5 1 4.75 2 3 1.25 2 2 1.50 66.00 26.00 59.50 298.333 3774 477 221 15
16 0 - AHMET ARSLAN 12 / 0 30 7 28.25 3 1 2.75 3 0 3.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 13 2 12.50 4 1 3.75 2 1 1.75 0 0 0.00 63.00 14.00 59.50 298.333 3774 477 221 15
17 12087 - ADİLE ÇAKIR 12 / 0 25 11 22.25 4 1 3.75 3 1 2.75 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 16 4 15.00 5 2 4.50 3 3 2.25 3 2 2.50 66.00 27.00 59.25 297.500 3826 484 225 17
18 12144 - BEGÜM AKPINAR 12 / 0 33 7 31.25 4 1 3.75 2 0 2.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 4 4.00 4 3 3.25 3 1 2.75 3 1 2.75 63.00 18.00 58.50 295.000 3969 491 229 18
19 12104 - ARDA GÜMÜŞTEKİN 12 / 0 32 6 30.50 5 0 5.00 3 0 3.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 8 5 6.75 4 2 3.50 1 0 1.00 1 0 1.00 62.00 15.00 58.25 294.167 4007 494 231 19
20 12363 - AHMET CAN DOĞAN 12 / A 28 9 25.75 5 0 5.00 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 15 3 14.25 3 3 2.25 2 0 2.00 0 0 0.00 63.00 19.00 58.25 294.167 4007 494 231 19
21 12241 - NİSANUR AYER 12 / 0 32 8 30.00 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 8 9 5.75 5 1 4.75 3 2 2.50 3 3 2.25 65.00 29.00 57.75 292.500 4101 505 237 21
22 12145 - RUMEYSA TAŞDEMİR 12 / 0 30 6 28.50 4 0 4.00 2 0 2.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 11 4 10.00 2 2 1.50 2 0 2.00 1 2 0.50 61.00 15.00 57.25 290.833 4246 521 248 22
23 12170 - ZEHRA ZAMAN 12 / 0 31 8 29.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 10 6 8.50 1 4 0.00 2 1 1.75 2 3 1.25 63.00 25.00 56.75 289.167 4408 535 257 23
24 12197 - İ ARDA YILDIRIM 12 / 0 28 8 26.00 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 0 3.00 0 0 0.00 12 5 10.75 4 3 3.25 2 1 1.75 1 1 0.75 61.00 21.00 55.75 285.833 4696 555 270 24
25 12025 - FURKAN KOS 12 / 0 27 11 24.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 14 8 12.00 4 3 3.25 4 2 3.50 2 4 1.00 64.00 35.00 55.25 284.167 4816 568 278 25
26 12301 - ARDA YILDIRIM 12 / A 31 7 29.25 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 9 5 7.75 4 2 3.50 1 2 0.50 1 3 0.25 60.00 24.00 54.00 280.000 5227 599 296 26
27 12171 - NİSA NUR SERT 12 / 0 28 9 25.75 2 1 1.75 4 0 4.00 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 12 5 10.75 3 2 2.50 1 3 0.25 2 1 1.75 59.00 23.00 53.25 277.500 5378 615 305 27
28 12229 - TALHA GÜRCAN 12 / 0 29 6 27.50 4 1 3.75 4 0 4.00 2 2 1.50 3 0 3.00 0 0 0.00 10 4 9.00 2 5 0.75 2 2 1.50 2 1 1.75 58.00 21.00 52.75 275.833 5512 626 313 28
29 0 - NİDA ÇINAR 12 / 0 31 6 29.50 5 0 5.00 3 1 2.75 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 8 6 6.50 2 5 0.75 2 4 1.00 1 3 0.25 59.00 27.00 52.25 274.167 5656 640 325 29
30 12273 - SÜHEDA BORAZAN 12 / 0 34 5 32.75 3 0 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 9 6 7.50 1 1 0.75 1 0 1.00 1 0 1.00 54.00 14.00 50.50 268.333 6098 665 344 30
31 3201 - AYTEN UZUN 12 / B 31 5 29.75 3 1 2.75 3 0 3.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 4 5 2.75 4 3 3.25 2 2 1.50 0 1 -0.25 54.00 17.00 49.75 265.833 6289 673 349 31
32 12173 - IRMAK KORKMAZ 12 / 0 28 8 26.00 2 0 2.00 2 0 2.00 2 2 1.50 4 0 4.00 0 0 0.00 11 1 10.75 0 0 0.00 3 0 3.00 1 2 0.50 53.00 13.00 49.75 265.833 6289 673 349 31
33 12196 - NİSANUR YÜYEN 12 / 0 22 12 19.00 5 0 5.00 2 0 2.00 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 13 4 12.00 4 1 3.75 1 4 0.00 0 1 -0.25 54.00 23.00 48.25 260.833 6575 708 374 33
34 12084 - KAMİL KUMANLIOĞLU 12 / A 25 10 22.50 4 1 3.75 3 1 2.75 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 10 6 8.50 5 2 4.50 2 3 1.25 1 5 -0.25 56.00 31.00 48.25 260.833 6575 708 374 33
35 12168 - MELİH EREN KURŞUN 12 / 0 29 8 27.00 3 2 2.50 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 11 6 9.50 2 3 1.25 2 1 1.75 0 3 -0.75 55.00 29.00 47.75 259.167 6755 728 387 35
36 12313 - EMRE YORULMAZ 12 / 0 27 13 23.75 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 10 5 8.75 2 5 0.75 2 5 0.75 0 6 -1.50 57.00 38.00 47.50 258.333 6832 737 392 36
37 0 - S CEYLİN URLU 12 / 0 26 7 24.25 0 1 -0.25 3 1 2.75 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 14 7 12.25 2 0 2.00 3 4 2.00 2 2 1.50 53.00 23.00 47.25 257.500 6922 751 400 37
38 12147 - RAVZANUR AYTUN 12 / Ğ 28 9 25.75 4 1 3.75 3 0 3.00 4 0 4.00 3 0 3.00 0 0 0.00 7 4 6.00 1 2 0.50 1 0 1.00 0 1 -0.25 51.00 17.00 46.75 255.833 7008 760 408 38
39 12240 - BEGÜM SAROHAN 12 / 0 26 12 23.00 2 2 1.50 2 1 1.75 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 9 5 7.75 2 1 1.75 2 1 1.75 4 1 3.75 53.00 26.00 46.50 255.000 7077 763 409 39
40 12321 - UMUT YILMAZ 12 / 0 28 9 25.75 4 1 3.75 3 0 3.00 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 6 3 5.25 1 4 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 51.00 19.00 46.25 254.167 7150 772 414 40
41 12007 - KAĞAN YORULMAZ 12 / A 23 8 21.00 0 0 0.00 3 0 3.00 1 1 0.75 5 0 5.00 0 0 0.00 9 2 8.50 5 2 4.50 2 2 1.50 2 2 1.50 50.00 17.00 45.75 252.500 7276 779 419 41
42 12325 - ZEYNEP YILMAZ 12 / 0 29 10 26.50 4 1 3.75 2 1 1.75 0 1 -0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 3 6 1.50 5 2 4.50 4 1 3.75 1 5 -0.25 52.00 28.00 45.00 250.000 7439 795 433 42
43 12185 - NEHİ R Y*E 12 / 0 27 8 25.00 4 1 3.75 2 0 2.00 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 6 4 5.00 2 0 2.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 49.00 16.00 45.00 250.000 7439 795 433 42
44 12394 - ARDA ERCAN VAROL 12 / 0 25 11 22.25 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 6 9 3.75 4 3 3.25 2 5 0.75 2 4 1.00 54.00 37.00 44.75 249.167 7493 802 437 44
45 12267 - EMENTE DOLGUN 12 / 0 27 11 24.25 2 1 1.75 2 0 2.00 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 10 3 9.25 2 0 2.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 50.00 22.00 44.50 248.333 7557 812 444 45
46 12157 - AYŞE ENNUR KARAKOÇ 12 / 0 25 12 22.00 3 2 2.50 3 0 3.00 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 9 9 6.75 1 2 0.50 1 0 1.00 1 5 -0.25 49.00 32.00 41.00 236.667 8245 871 487 46
47 12143 - SUDE CİRMAN 12 / 0 26 12 23.00 4 0 4.00 2 0 2.00 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 3 6 1.50 3 1 2.75 1 0 1.00 0 3 -0.75 46.00 24.00 40.00 233.333 8450 890 501 47
48 12079 - BEGÜM MALKOÇ 12 / A 25 9 22.75 3 2 2.50 2 0 2.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 6 8 4.00 0 1 -0.25 1 1 0.75 1 1 0.75 45.00 22.00 39.50 231.667 8562 895 504 48
49 12315 - YAĞIZ AYDIN 12 / 0 23 13 19.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 4 5 2.75 3 2 2.50 1 3 0.25 0 1 -0.25 46.00 29.00 38.75 229.167 8672 916 517 49
50 12115 - EMİNE NUR TÜRK 12 / 0 22 18 17.50 2 2 1.50 2 3 1.25 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 13 9 10.75 2 5 0.75 1 0 1.00 0 2 -0.50 49.00 42.00 38.50 228.333 8740 924 524 50
51 12172 - SİMGE KARABULUT 12 / 0 25 15 21.25 3 1 2.75 2 2 1.50 2 3 1.25 1 3 0.25 0 0 0.00 9 2 8.50 2 2 1.50 1 1 0.75 1 2 0.50 46.00 31.00 38.25 227.500 8776 933 531 51
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Türkiye Genel Ortalama 27.99 8.16 25.95 3.49 0.94 3.25 3.07 0.95 2.83 2.70 1.41 2.35 3.30 0.76 3.11 0.09 0.13 0.06 10.84 4.62 9.69 1.93 1.55 1.55 1.80 1.03 1.55 1.23 1.35 0.90 56.38 20.78 51.19 270.628

Okul Ortalaması 26.58 9.08 24.31 3.23 1.01 2.97 2.90 0.69 2.73 2.55 1.28 2.23 3.30 0.58 3.15 0.07 0.06 0.06 9.54 5.21 8.23 2.59 2.44 1.98 1.92 1.61 1.51 1.28 2.04 0.77 53.90 23.99 47.90 259.683
52 12228 - KAAN SEMİH KURT 12 / C 19 12 16.00 4 1 3.75 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 6 2 5.50 3 4 2.00 2 2 1.50 1 3 0.25 45.00 28.00 38.00 226.667 8831 938 535 52
53 12377 - R OKAY AKCAN 12 / D 25 13 21.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 2 0 2.00 3 1 2.75 4 4 3.00 1 4 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 44.00 25.00 37.75 225.833 8874 953 547 53
54 12040 - METEHAN TAŞKIN 12 / 0 25 14 21.50 4 1 3.75 3 0 3.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 4 11 1.25 2 4 1.00 1 3 0.25 0 4 -1.00 47.00 38.00 37.50 225.000 8923 964 556 54
55 12404 - GİZEM PALA 12 / 0 25 14 21.50 2 2 1.50 4 0 4.00 2 0 2.00 4 0 4.00 0 0 0.00 5 20 0.00 3 4 2.00 3 3 2.25 0 5 -1.25 48.00 48.00 36.00 220.000 9183 1000 586 55
56 77468 - EGE ELİZ ŞAFAK 12 / A 25 11 22.25 2 3 1.25 2 0 2.00 2 0 2.00 2 1 1.75 0 0 0.00 5 6 3.50 3 4 2.00 1 3 0.25 1 3 0.25 43.00 31.00 35.25 217.500 9333 1014 596 56
57 83132 - BERSAN TOPAL 0 / Y 21 13 17.75 3 0 3.00 1 0 1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 14 5 12.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 19.00 35.25 217.500 9333 1014 596 56
58 12291 - HİRANUR AYDEMİR 12 / 0 26 10 23.50 2 2 1.50 2 1 1.75 2 0 2.00 3 0 3.00 0 0 0.00 2 0 2.00 0 2 -0.50 1 1 0.75 1 0 1.00 39.00 16.00 35.00 216.667 9354 1021 599 58
59 12335 - ESMA BIRGÜL 12 / 0 27 7 25.25 2 0 2.00 2 0 2.00 2 1 1.75 4 0 4.00 0 0 0.00 1 4 0.00 1 3 0.25 1 1 0.75 0 4 -1.00 40.00 20.00 35.00 216.667 9354 1021 599 58
60 12221 - SİNA YILMAZ 12 / A 20 15 16.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 2 3 1.25 2 1 1.75 4 2 3.50 1 0 1.00 1 2 0.50 40.00 28.00 33.00 210.000 9677 1078 643 60
61 12142 - AYŞENUR DOĞRU 12 / 0 20 15 16.25 3 1 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 9 4 8.00 0 6 -1.50 1 1 0.75 0 5 -1.25 42.00 37.00 32.75 209.167 9721 1082 646 61
62 12403 - AYŞE AYDIN 12 / 0 21 6 19.50 2 0 2.00 3 1 2.75 2 1 1.75 2 1 1.75 0 0 0.00 3 4 2.00 2 2 1.50 2 1 1.75 0 3 -0.75 37.00 19.00 32.25 207.500 9789 1094 656 62
63 12284 - AHMET ÇOBAN 12 / A 19 9 16.75 3 1 2.75 4 0 4.00 2 1 1.75 3 1 2.75 0 0 0.00 5 6 3.50 0 4 -1.00 2 0 2.00 0 2 -0.50 38.00 24.00 32.00 206.667 9840 1102 661 63
64 12051 - RÜMEYSA TETİK 12 / 0 25 7 23.25 2 1 1.75 2 0 2.00 1 3 0.25 4 0 4.00 0 0 0.00 0 5 -1.25 1 1 0.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 35.00 20.00 30.00 200.000 10128 1127 678 64
65 12208 - KADİR ATA GÜMÜŞDERE 12 / 0 20 15 16.25 2 2 1.50 3 0 3.00 2 1 1.75 1 2 0.50 0 0 0.00 4 4 3.00 2 4 1.00 1 1 0.75 0 3 -0.75 35.00 32.00 27.00 190.000 10392 1152 700 65
66 3228 - İLA *A SARI 12 / G 18 5 16.75 2 0 2.00 3 1 2.75 1 1 0.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 6 -1.50 0 3 -0.75 1 0 1.00 1 2 0.50 28.00 18.00 23.50 178.333 10599 1183 722 66
67 12064 - HATİCE OKYAY 12 / 0 15 15 11.25 1 3 0.25 4 0 4.00 1 3 0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 7 5 5.75 2 5 0.75 2 3 1.25 0 5 -1.25 33.00 39.00 23.25 177.500 10609 1185 723 67
68 12400 - DAMLA CANLI 12 / 0 19 15 15.25 2 1 1.75 3 2 2.50 0 2 -0.50 1 3 0.25 0 0 0.00 1 6 -0.50 2 4 1.00 2 3 1.25 1 1 0.75 31.00 37.00 21.75 172.500 10712 1205 739 68
69 56544 - SÜMEYRA ANGİ 12 / 0 16 20 11.00 2 0 2.00 2 0 2.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 3.50 2 3 1.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 29.00 32.00 21.00 170.000 10738 1209 741 69
70 12387 - MUSTAFA 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 5 15.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 5.00 15.75 152.500 10969 1244 766 70
71 12114 - AHMET NECATİ GÜRCAN 12 / A 17 17 12.75 1 4 0.00 2 3 1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 2 11 -0.75 2 5 0.75 1 6 -0.50 2 4 1.00 27.00 51.00 14.25 147.500 11009 1257 773 71


